
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF 1.SAYI 67 67 67 5041

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,12 12,16 9,08 3,14 2,68 2,47 2,80 3,02 2,05 4,79 1,75 4,35 3,22 1,80 2,77 9,24 7,41 7,39 2,05 3,33 1,22 1,71 2,37 1,12 2,23 3,48 1,36 41,30 38,00 31,81 236,540

Okul Ortalaması 14,12 10,24 11,56 3,94 1,97 3,45 3,27 2,37 2,68 5,07 1,22 4,77 3,27 1,73 2,84 9,21 5,72 7,78 1,87 2,57 1,22 1,79 2,07 1,27 2,93 3,19 2,13 45,47 31,08 37,70 253,980

KATILIMLAR

1 153 NESİBE NUR KAYA 10C 21 6 19,50 7 1 6,75 7 1 6,75 7 0 7,00 3 1 2,75 25 3 24,25 8 2 7,50 8 1 7,75 7 2 6,50 93 17 88,75 407,118 48

2 904 E ZİŞAN GEVREK 10C 24 6 22,50 7 1 6,75 7 1 6,75 7 0 7,00 4 2 3,50 23 4 22,00 8 2 7,50 6 4 5,00 6 4 5,00 92 24 86,00 398,291 67

3 903 MERVE DEREBEYİ 10A 15 7 13,25 4 4 3,00 5 2 4,50 7 0 7,00 4 1 3,75 17 3 16,25 4 2 3,50 3 0 3,00 4 3 3,25 63 22 57,50 313,513 567

4 992 HACER NUR KURT 10C 20 8 18,00 4 3 3,25 4 2 3,50 6 1 5,75 4 1 3,75 11 10 8,50 5 3 4,25 5 2 4,50 6 4 5,00 65 34 56,50 310,049 619

5 939 ESMANUR UYKUN 10D 20 9 17,75 6 1 5,75 5 1 4,75 6 1 5,75 6 0 6,00 10 4 9,00 4 2 3,50 5 4 4,00 62 22 56,50 309,832 623

6 993 MELİKE KOCA 10D 15 13 11,75 7 1 6,75 6 2 5,50 5 1 4,75 2 2 1,50 15 7 13,25 3 3 2,25 5 2 4,50 5 4 4,00 63 35 54,25 303,978 714

7 972 RUMEYSA YILMAZ 10C 18 12 15,00 4 4 3,00 5 3 4,25 6 2 5,50 3 3 2,25 15 11 12,25 7 3 6,25 2 8 0,00 5 5 3,75 65 51 52,25 297,514 821

8 927 MERVE BOZDOĞAN 10A 15 8 13,00 5 2 4,50 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 14 4 13,00 1 3 0,25 3 3 2,25 57 21 51,75 295,971 848

9 976 ŞEVVAL KARAGÖZ 10D 23 7 21,25 1 3 0,25 3 1 2,75 7 0 7,00 4 0 4,00 11 3 10,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 56 19 51,25 293,525 877

10 970 ESMA YİĞİT 10C 21 8 19,00 4 2 3,50 3 0 3,00 7 0 7,00 4 2 3,50 9 3 8,25 2 0 2,00 3 2 2,50 1 3 0,25 54 20 49,00 287,014 994

11 990 ÖZGE SENA 10D 19 1 18,75 4 1 3,75 1 1 0,75 7 0 7,00 3 3 2,25 16 1 15,75 1 1 0,75 51 8 49,00 286,887 998

12 936 HACER ATA 10B 18 7 16,25 5 1 4,75 3 2 2,50 6 0 6,00 5 1 4,75 8 9 5,75 1 1 0,75 5 4 4,00 3 2 2,50 54 27 47,25 282,211 1098

13 981 EMİNE KEKLİK 10B 19 8 17,00 4 2 3,50 2 1 1,75 6 1 5,75 2 3 1,25 11 5 9,75 2 1 1,75 2 2 1,50 5 2 4,50 53 25 46,75 280,631 1129

14 952 EBRAR ORÇAN 10D 20 7 18,25 6 2 5,50 4 4 3,00 6 2 5,50 4 2 3,50 5 6 3,50 2 6 0,50 3 5 1,75 5 4 4,00 55 38 45,50 276,651 1211

15 977 RAHİLE AKTOP 10D 13 14 9,50 4 3 3,25 4 1 3,75 6 2 5,50 4 2 3,50 13 6 11,50 1 3 0,25 2 3 1,25 7 3 6,25 54 37 44,75 275,594 1241

16 997 BEYZANUR POYRAZ 10B 15 8 13,00 3 2 2,50 4 3 3,25 7 1 6,75 3 2 2,50 12 6 10,50 3 5 1,75 1 0 1,00 4 3 3,25 52 30 44,50 274,317 1275

17 979 SUDE GÖRGÜLÜ 10C 20 10 17,50 6 1 5,75 5 3 4,25 6 1 5,75 4 2 3,50 9 8 7,00 1 5 -0,25 0 6 -1,50 4 5 2,75 55 41 44,75 274,284 1277

18 914 ZEYNEP KURT 10A 11 7 9,25 5 0 5,00 4 2 3,50 6 1 5,75 4 2 3,50 12 3 11,25 1 0 1,00 3 2 2,50 2 2 1,50 48 19 43,25 271,007 1349

19 943 ERVA LİMON 10B 17 4 16,00 3 3 2,25 5 0 5,00 4 2 3,50 4 1 3,75 12 4 11,00 2 4 1,00 1 1 0,75 1 4 0,00 49 23 43,25 270,000 1373

20 980 GÖKHAN BARMAN 10B 14 9 11,75 6 1 5,75 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 10 3 9,25 3 2 2,50 4 0 4,00 1 4 0,00 48 20 43,00 269,991 1374

21 911 MERVE ZELİHAÇMK 10A 14 13 10,75 5 1 4,75 3 3 2,25 6 2 5,50 3 3 2,25 8 12 5,00 5 2 4,50 4 3 3,25 5 2 4,50 53 41 42,75 269,599 1382

22 941 AHSEN SOLMAZ 10B 14 4 13,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 19 2 18,50 5 3 4,25 0 2 -0,50 46 15 42,25 267,464 1432

23 902 SUDE DİKİLİTAŞ 10B 13 13 9,75 5 2 4,50 4 1 3,75 7 0 7,00 5 1 4,75 7 3 6,25 1 2 0,50 2 2 1,50 5 4 4,00 49 28 42,00 267,225 1443

24 0 AYŞE N BOZKURT 10C 11 13 7,75 5 2 4,50 5 1 4,75 7 1 6,75 4 2 3,50 10 3 9,25 3 1 2,75 2 5 0,75 3 7 1,25 50 35 41,25 265,180 1498

25 984 HALİL MAZI 10A 10 10 7,50 6 2 5,50 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 9 4 8,00 3 3 2,25 1 1 0,75 1 1 0,75 47 24 41,00 264,421 1528

26 933 EFRAHİM AKBAŞAK 10A 17 11 14,25 6 2 5,50 5 3 4,25 7 1 6,75 4 2 3,50 5 4 4,00 1 6 -0,50 2 2 1,50 3 4 2,00 50 35 41,25 264,265 1532

27 987 ZEYNEP BOZDAĞ 10D 19 7 17,25 1 2 0,50 2 2 1,50 7 0 7,00 3 2 2,50 7 4 6,00 2 1 1,75 3 3 2,25 2 1 1,75 46 22 40,50 261,731 1596

28 986 NİSA KARABAYIR 10D 16 8 14,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 16 2 15,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 3 1 2,75 46 23 40,25 261,362 1605

29 982 ALİ EFE 10D 9 13 5,75 3 4 2,00 5 3 4,25 6 2 5,50 2 4 1,00 17 10 14,50 4 4 3,00 2 0 2,00 3 5 1,75 51 45 39,75 261,011 1614
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF 1.SAYI 67 67 67 5041

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,12 12,16 9,08 3,14 2,68 2,47 2,80 3,02 2,05 4,79 1,75 4,35 3,22 1,80 2,77 9,24 7,41 7,39 2,05 3,33 1,22 1,71 2,37 1,12 2,23 3,48 1,36 41,30 38,00 31,81 236,540

Okul Ortalaması 14,12 10,24 11,56 3,94 1,97 3,45 3,27 2,37 2,68 5,07 1,22 4,77 3,27 1,73 2,84 9,21 5,72 7,78 1,87 2,57 1,22 1,79 2,07 1,27 2,93 3,19 2,13 45,47 31,08 37,70 253,980

KATILIMLAR

30 901 SENAPİŞKİN 10A 17 10 14,50 4 3 3,25 3 2 2,50 7 1 6,75 5 1 4,75 8 10 5,50 1 2 0,50 1 0 1,00 2 5 0,75 48 34 39,50 258,942 1671

31 978 YUSUF KALAY 10D 13 15 9,25 5 2 4,50 4 3 3,25 6 2 5,50 2 4 1,00 15 7 13,25 2 5 0,75 3 5 1,75 50 43 39,25 258,883 1675

32 971 BEYZA NUR ZORBA 10D 13 12 10,00 5 2 4,50 5 2 4,50 8 0 8,00 3 3 2,25 9 9 6,75 1 1 0,75 1 2 0,50 3 4 2,00 48 35 39,25 258,816 1678

33 925 EMİNEGÜL SAYGIL 10A 10 5 8,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 1 4,75 4 2 3,50 12 5 10,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 44 20 39,00 258,337 1695

34 919 LEYLA YILDIZ 10B 17 6 15,50 3 2 2,50 7 0 7,00 4 1 3,75 8 5 6,75 1 1 0,75 4 5 2,75 44 20 39,00 257,359 1730

35 944 BUSE 10C 10 6 8,50 2 1 1,75 3 5 1,75 4 2 3,50 3 2 2,50 14 5 12,75 3 2 2,50 4 5 2,75 3 5 1,75 46 33 37,75 254,652 1817

36 999 NUR HARSE 10D 14 13 10,75 6 0 6,00 1 1 0,75 3 4 2,00 6 0 6,00 6 7 4,25 3 2 2,50 6 4 5,00 45 31 37,25 252,876 1865

37 907 HATİCE 10D 13 7 11,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 2 4,50 2 4 1,00 10 8 8,00 2 4 1,00 1 0 1,00 5 3 4,25 45 31 37,25 252,761 1870

38 940 FİRDEVS PINAR 10B 14 14 10,50 5 2 4,50 5 2 4,50 7 1 6,75 2 2 1,50 8 5 6,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 3 7 1,25 46 39 36,25 249,673 1970

39 994 GİZEM     KAYA 10C 14 13 10,75 4 1 3,75 2 4 1,00 5 2 4,50 4 2 3,50 5 10 2,50 2 4 1,00 3 5 1,75 6 4 5,00 45 45 33,75 242,365 2209

40 0 MUHAMMED BAĞCI 10C 14 11 11,25 5 2 4,50 5 3 4,25 2 0 2,00 3 1 2,75 9 7 7,25 1 3 0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 41 29 33,75 242,060 2222

41 0 NAZ KILIÇ 10D 15 13 11,75 4 2 3,50 4 4 3,00 5 2 4,50 6 0 6,00 5 9 2,75 2 6 0,50 0 4 -1,00 4 5 2,75 45 45 33,75 242,015 2227

42 955 ASUDE KAHRAMAN 10B 17 5 15,75 2 3 1,25 3 2 2,50 7 0 7,00 3 3 2,25 5 5 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 6 0,50 40 26 33,50 240,694 2262

43 922 EZGİ NAS GÖK 10A 11 13 7,75 2 3 1,25 1 2 0,50 4 4 3,00 4 2 3,50 14 6 12,50 1 3 0,25 5 3 4,25 42 36 33,00 240,371 2277

44 917 ASLI AKKUŞ 10A 17 12 14,00 3 3 2,25 4 4 3,00 6 2 5,50 4 2 3,50 4 10 1,50 2 4 1,00 1 4 0,00 3 5 1,75 44 46 32,50 237,985 2340

45 945 EMİNE TÜRKMEN 10B 14 13 10,75 3 2 2,50 3 5 1,75 5 2 4,50 4 2 3,50 8 8 6,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 41 35 32,25 237,676 2348

46 909 YUSUF ARISOY 10B 10 15 6,25 6 2 5,50 3 2 2,50 7 0 7,00 5 0 5,00 4 7 2,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 38 34 29,50 229,905 2598

47 957 MELİKE KISA 10D 17 9 14,75 5 3 4,25 2 4 1,00 7 1 6,75 3 3 2,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 4 1,00 38 35 29,25 228,028 2657

48 996 BERAT 10C 13 9 10,75 6 2 5,50 4 2 3,50 2 1 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 3 5 1,75 36 28 29,00 227,887 2666

49 0 AHMET SÜREK 10B 12 17 7,75 3 4 2,00 3 5 1,75 7 1 6,75 4 2 3,50 8 8 6,00 2 8 0,00 3 6 1,50 1 7 -0,75 43 58 28,50 226,694 2712

50 164 M ENES BOZDAĞ 10C 13 15 9,25 5 3 4,25 5 3 4,25 1 4 0,00 1 1 0,75 9 4 8,00 3 4 2,00 37 34 28,50 226,549 2721

51 110 KÜBRA AKILLI 10A 14 7 12,25 5 2 4,50 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 2 6 0,50 1 1 0,75 2 0 2,00 33 18 28,50 226,189 2734

52 998 YİĞİT BOZDOĞAN 10C 11 13 7,75 4 4 3,00 0 5 -1,25 6 2 5,50 4 1 3,75 7 2 6,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 35 30 27,50 223,748 2809

53 905 RİCARDO RAMAZAN 10B 15 15 11,25 3 5 1,75 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 10 7 8,25 1 6 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 37 39 27,25 222,451 2843

54 915 HİRA 10A 13 8 11,00 1 0 1,00 7 0 7,00 4 2 3,50 2 2 1,50 2 0 2,00 29 12 26,00 218,806 2974

55 963 CELİL OĞUL 10A 8 12 5,00 5 1 4,75 5 2 4,50 6 2 5,50 2 4 1,00 5 3 4,25 31 24 25,00 216,500 3053

56 912 ÖZLEM ALBENİ 10A 13 16 9,00 4 4 3,00 3 5 1,75 5 3 4,25 4 2 3,50 2 4 1,00 1 2 0,50 1 3 0,25 3 5 1,75 36 44 25,00 216,080 3063

57 924 GÜRKAN GÜZEL 10B 9 7 7,25 3 1 2,75 2 5 0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 4 2 3,50 29 18 24,50 215,035 3097

58 910 HÜSNEGÜL ASLAN 10B 9 11 6,25 4 2 3,50 1 3 0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 7 5 5,75 2 5 0,75 1 3 0,25 1 6 -0,50 33 37 23,75 212,600 3176
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF 1.SAYI 67 67 67 5041

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,12 12,16 9,08 3,14 2,68 2,47 2,80 3,02 2,05 4,79 1,75 4,35 3,22 1,80 2,77 9,24 7,41 7,39 2,05 3,33 1,22 1,71 2,37 1,12 2,23 3,48 1,36 41,30 38,00 31,81 236,540

Okul Ortalaması 14,12 10,24 11,56 3,94 1,97 3,45 3,27 2,37 2,68 5,07 1,22 4,77 3,27 1,73 2,84 9,21 5,72 7,78 1,87 2,57 1,22 1,79 2,07 1,27 2,93 3,19 2,13 45,47 31,08 37,70 253,980

KATILIMLAR

59 926 ÖMER CAN KIZIL 10A 9 12 6,00 3 3 2,25 4 3 3,25 2 2 1,50 1 3 0,25 10 4 9,00 2 3 1,25 31 30 23,50 211,911 3198

60 991 TUĞRA D 10C 12 12 9,00 5 1 4,75 2 2 1,50 5 0 5,00 1 1 0,75 6 9 3,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 5 -1,25 32 36 23,00 209,898 3253

61 928 ALİ AY 10A 14 14 10,50 2 1 1,75 4 3 3,25 2 2 1,50 4 2 3,50 3 5 1,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 30 33 21,75 205,996 3362

62 921 SİMA TEKEREK 10D 11 6 9,50 2 0 2,00 1 2 0,50 4 1 3,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 26 18 21,50 205,434 3378

63 959 İRFAN KARADAĞLI 10B 12 17 7,75 1 5 -0,25 1 7 -0,75 4 4 3,00 3 3 2,25 8 11 5,25 2 2 1,50 3 6 1,50 1 2 0,50 35 57 20,75 203,507 3440

64 949 HASAN BARAZ 10C 11 15 7,25 5 3 4,25 4 3 3,25 1 6 -0,50 1 4 0,00 5 13 1,75 1 7 -0,75 1 5 -0,25 4 5 2,75 33 61 17,75 194,484 3683

65 983 SAMET 10C 8 12 5,00 4 3 3,25 1 5 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 2 4,50 0 3 -0,75 5 3 4,25 25 30 17,50 194,095 3691

66 913 BEKİR GÜLSEVER 10A 1 7 -0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 10 6 8,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 17 21 11,75 177,498 4096

67 973 AYŞE AKBABA 10C 7 18 2,50 6 10 3,50 3 4 2,00 3 1 2,75 2 4 1,00 21 37 11,75 177,226 4104
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10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF 1.SAYI 67 67 67 5041

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,12 12,16 9,08 3,14 2,68 2,47 2,80 3,02 2,05 4,79 1,75 4,35 3,22 1,80 2,77 9,24 7,41 7,39 2,05 3,33 1,22 1,71 2,37 1,12 2,23 3,48 1,36 41,30 38,00 31,81 236,540

Okul Ortalaması 14,12 10,24 11,56 3,94 1,97 3,45 3,27 2,37 2,68 5,07 1,22 4,77 3,27 1,73 2,84 9,21 5,72 7,78 1,87 2,57 1,22 1,79 2,07 1,27 2,93 3,19 2,13 45,47 31,08 37,70 253,980

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 903 MERVE DEREBEYİ 10A 15 7 13,25 4 4 3,00 5 2 4,50 7 0 7,00 4 1 3,75 17 3 16,25 4 2 3,50 3 0 3,00 4 3 3,25 63 22 57,50 313,513 567

2 927 MERVE BOZDOĞAN 10A 15 8 13,00 5 2 4,50 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 14 4 13,00 1 3 0,25 3 3 2,25 57 21 51,75 295,971 848

3 914 ZEYNEP KURT 10A 11 7 9,25 5 0 5,00 4 2 3,50 6 1 5,75 4 2 3,50 12 3 11,25 1 0 1,00 3 2 2,50 2 2 1,50 48 19 43,25 271,007 1349

4 911 MERVE ZELİHAÇMK 10A 14 13 10,75 5 1 4,75 3 3 2,25 6 2 5,50 3 3 2,25 8 12 5,00 5 2 4,50 4 3 3,25 5 2 4,50 53 41 42,75 269,599 1382

5 984 HALİL MAZI 10A 10 10 7,50 6 2 5,50 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 9 4 8,00 3 3 2,25 1 1 0,75 1 1 0,75 47 24 41,00 264,421 1528

6 933 EFRAHİM AKBAŞAK 10A 17 11 14,25 6 2 5,50 5 3 4,25 7 1 6,75 4 2 3,50 5 4 4,00 1 6 -0,50 2 2 1,50 3 4 2,00 50 35 41,25 264,265 1532

7 901 SENAPİŞKİN 10A 17 10 14,50 4 3 3,25 3 2 2,50 7 1 6,75 5 1 4,75 8 10 5,50 1 2 0,50 1 0 1,00 2 5 0,75 48 34 39,50 258,942 1671

8 925 EMİNEGÜL SAYGIL 10A 10 5 8,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 1 4,75 4 2 3,50 12 5 10,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 44 20 39,00 258,337 1695

9 922 EZGİ NAS GÖK 10A 11 13 7,75 2 3 1,25 1 2 0,50 4 4 3,00 4 2 3,50 14 6 12,50 1 3 0,25 5 3 4,25 42 36 33,00 240,371 2277

10 917 ASLI AKKUŞ 10A 17 12 14,00 3 3 2,25 4 4 3,00 6 2 5,50 4 2 3,50 4 10 1,50 2 4 1,00 1 4 0,00 3 5 1,75 44 46 32,50 237,985 2340

11 110 KÜBRA AKILLI 10A 14 7 12,25 5 2 4,50 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 2 6 0,50 1 1 0,75 2 0 2,00 33 18 28,50 226,189 2734

12 915 HİRA 10A 13 8 11,00 1 0 1,00 7 0 7,00 4 2 3,50 2 2 1,50 2 0 2,00 29 12 26,00 218,806 2974

13 963 CELİL OĞUL 10A 8 12 5,00 5 1 4,75 5 2 4,50 6 2 5,50 2 4 1,00 5 3 4,25 31 24 25,00 216,500 3053

14 912 ÖZLEM ALBENİ 10A 13 16 9,00 4 4 3,00 3 5 1,75 5 3 4,25 4 2 3,50 2 4 1,00 1 2 0,50 1 3 0,25 3 5 1,75 36 44 25,00 216,080 3063

15 926 ÖMER CAN KIZIL 10A 9 12 6,00 3 3 2,25 4 3 3,25 2 2 1,50 1 3 0,25 10 4 9,00 2 3 1,25 31 30 23,50 211,911 3198

16 928 ALİ AY 10A 14 14 10,50 2 1 1,75 4 3 3,25 2 2 1,50 4 2 3,50 3 5 1,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 30 33 21,75 205,996 3362

17 913 BEKİR GÜLSEVER 10A 1 7 -0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 10 6 8,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 17 21 11,75 177,498 4096
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10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF 1.SAYI 67 67 67 5041

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,12 12,16 9,08 3,14 2,68 2,47 2,80 3,02 2,05 4,79 1,75 4,35 3,22 1,80 2,77 9,24 7,41 7,39 2,05 3,33 1,22 1,71 2,37 1,12 2,23 3,48 1,36 41,30 38,00 31,81 236,540

Okul Ortalaması 14,12 10,24 11,56 3,94 1,97 3,45 3,27 2,37 2,68 5,07 1,22 4,77 3,27 1,73 2,84 9,21 5,72 7,78 1,87 2,57 1,22 1,79 2,07 1,27 2,93 3,19 2,13 45,47 31,08 37,70 253,980

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 936 HACER ATA 10B 18 7 16,25 5 1 4,75 3 2 2,50 6 0 6,00 5 1 4,75 8 9 5,75 1 1 0,75 5 4 4,00 3 2 2,50 54 27 47,25 282,211 1098

2 981 EMİNE KEKLİK 10B 19 8 17,00 4 2 3,50 2 1 1,75 6 1 5,75 2 3 1,25 11 5 9,75 2 1 1,75 2 2 1,50 5 2 4,50 53 25 46,75 280,631 1129

3 997 BEYZANUR POYRAZ 10B 15 8 13,00 3 2 2,50 4 3 3,25 7 1 6,75 3 2 2,50 12 6 10,50 3 5 1,75 1 0 1,00 4 3 3,25 52 30 44,50 274,317 1275

4 943 ERVA LİMON 10B 17 4 16,00 3 3 2,25 5 0 5,00 4 2 3,50 4 1 3,75 12 4 11,00 2 4 1,00 1 1 0,75 1 4 0,00 49 23 43,25 270,000 1373

5 980 GÖKHAN BARMAN 10B 14 9 11,75 6 1 5,75 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 10 3 9,25 3 2 2,50 4 0 4,00 1 4 0,00 48 20 43,00 269,991 1374

6 941 AHSEN SOLMAZ 10B 14 4 13,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 19 2 18,50 5 3 4,25 0 2 -0,50 46 15 42,25 267,464 1432

7 902 SUDE DİKİLİTAŞ 10B 13 13 9,75 5 2 4,50 4 1 3,75 7 0 7,00 5 1 4,75 7 3 6,25 1 2 0,50 2 2 1,50 5 4 4,00 49 28 42,00 267,225 1443

8 919 LEYLA YILDIZ 10B 17 6 15,50 3 2 2,50 7 0 7,00 4 1 3,75 8 5 6,75 1 1 0,75 4 5 2,75 44 20 39,00 257,359 1730

9 940 FİRDEVS PINAR 10B 14 14 10,50 5 2 4,50 5 2 4,50 7 1 6,75 2 2 1,50 8 5 6,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 3 7 1,25 46 39 36,25 249,673 1970

10 955 ASUDE KAHRAMAN 10B 17 5 15,75 2 3 1,25 3 2 2,50 7 0 7,00 3 3 2,25 5 5 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 6 0,50 40 26 33,50 240,694 2262

11 945 EMİNE TÜRKMEN 10B 14 13 10,75 3 2 2,50 3 5 1,75 5 2 4,50 4 2 3,50 8 8 6,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 41 35 32,25 237,676 2348

12 909 YUSUF ARISOY 10B 10 15 6,25 6 2 5,50 3 2 2,50 7 0 7,00 5 0 5,00 4 7 2,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 38 34 29,50 229,905 2598

13 0 AHMET SÜREK 10B 12 17 7,75 3 4 2,00 3 5 1,75 7 1 6,75 4 2 3,50 8 8 6,00 2 8 0,00 3 6 1,50 1 7 -0,75 43 58 28,50 226,694 2712

14 905 RİCARDO RAMAZAN 10B 15 15 11,25 3 5 1,75 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 10 7 8,25 1 6 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 37 39 27,25 222,451 2843

15 924 GÜRKAN GÜZEL 10B 9 7 7,25 3 1 2,75 2 5 0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 4 2 3,50 29 18 24,50 215,035 3097

16 910 HÜSNEGÜL ASLAN 10B 9 11 6,25 4 2 3,50 1 3 0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 7 5 5,75 2 5 0,75 1 3 0,25 1 6 -0,50 33 37 23,75 212,600 3176

17 959 İRFAN KARADAĞLI 10B 12 17 7,75 1 5 -0,25 1 7 -0,75 4 4 3,00 3 3 2,25 8 11 5,25 2 2 1,50 3 6 1,50 1 2 0,50 35 57 20,75 203,507 3440
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10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF 1.SAYI 67 67 67 5041

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,12 12,16 9,08 3,14 2,68 2,47 2,80 3,02 2,05 4,79 1,75 4,35 3,22 1,80 2,77 9,24 7,41 7,39 2,05 3,33 1,22 1,71 2,37 1,12 2,23 3,48 1,36 41,30 38,00 31,81 236,540

Okul Ortalaması 14,12 10,24 11,56 3,94 1,97 3,45 3,27 2,37 2,68 5,07 1,22 4,77 3,27 1,73 2,84 9,21 5,72 7,78 1,87 2,57 1,22 1,79 2,07 1,27 2,93 3,19 2,13 45,47 31,08 37,70 253,980

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 153 NESİBE NUR KAYA 10C 21 6 19,50 7 1 6,75 7 1 6,75 7 0 7,00 3 1 2,75 25 3 24,25 8 2 7,50 8 1 7,75 7 2 6,50 93 17 88,75 407,118 48

2 904 E ZİŞAN GEVREK 10C 24 6 22,50 7 1 6,75 7 1 6,75 7 0 7,00 4 2 3,50 23 4 22,00 8 2 7,50 6 4 5,00 6 4 5,00 92 24 86,00 398,291 67

3 992 HACER NUR KURT 10C 20 8 18,00 4 3 3,25 4 2 3,50 6 1 5,75 4 1 3,75 11 10 8,50 5 3 4,25 5 2 4,50 6 4 5,00 65 34 56,50 310,049 619

4 972 RUMEYSA YILMAZ 10C 18 12 15,00 4 4 3,00 5 3 4,25 6 2 5,50 3 3 2,25 15 11 12,25 7 3 6,25 2 8 0,00 5 5 3,75 65 51 52,25 297,514 821

5 970 ESMA YİĞİT 10C 21 8 19,00 4 2 3,50 3 0 3,00 7 0 7,00 4 2 3,50 9 3 8,25 2 0 2,00 3 2 2,50 1 3 0,25 54 20 49,00 287,014 994

6 979 SUDE GÖRGÜLÜ 10C 20 10 17,50 6 1 5,75 5 3 4,25 6 1 5,75 4 2 3,50 9 8 7,00 1 5 -0,25 0 6 -1,50 4 5 2,75 55 41 44,75 274,284 1277

7 0 AYŞE N BOZKURT 10C 11 13 7,75 5 2 4,50 5 1 4,75 7 1 6,75 4 2 3,50 10 3 9,25 3 1 2,75 2 5 0,75 3 7 1,25 50 35 41,25 265,180 1498

8 944 BUSE 10C 10 6 8,50 2 1 1,75 3 5 1,75 4 2 3,50 3 2 2,50 14 5 12,75 3 2 2,50 4 5 2,75 3 5 1,75 46 33 37,75 254,652 1817

9 994 GİZEM     KAYA 10C 14 13 10,75 4 1 3,75 2 4 1,00 5 2 4,50 4 2 3,50 5 10 2,50 2 4 1,00 3 5 1,75 6 4 5,00 45 45 33,75 242,365 2209

10 0 MUHAMMED BAĞCI 10C 14 11 11,25 5 2 4,50 5 3 4,25 2 0 2,00 3 1 2,75 9 7 7,25 1 3 0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 41 29 33,75 242,060 2222

11 996 BERAT 10C 13 9 10,75 6 2 5,50 4 2 3,50 2 1 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 3 5 1,75 36 28 29,00 227,887 2666

12 164 M ENES BOZDAĞ 10C 13 15 9,25 5 3 4,25 5 3 4,25 1 4 0,00 1 1 0,75 9 4 8,00 3 4 2,00 37 34 28,50 226,549 2721

13 998 YİĞİT BOZDOĞAN 10C 11 13 7,75 4 4 3,00 0 5 -1,25 6 2 5,50 4 1 3,75 7 2 6,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 35 30 27,50 223,748 2809

14 991 TUĞRA D 10C 12 12 9,00 5 1 4,75 2 2 1,50 5 0 5,00 1 1 0,75 6 9 3,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 5 -1,25 32 36 23,00 209,898 3253

15 949 HASAN BARAZ 10C 11 15 7,25 5 3 4,25 4 3 3,25 1 6 -0,50 1 4 0,00 5 13 1,75 1 7 -0,75 1 5 -0,25 4 5 2,75 33 61 17,75 194,484 3683

16 983 SAMET 10C 8 12 5,00 4 3 3,25 1 5 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 2 4,50 0 3 -0,75 5 3 4,25 25 30 17,50 194,095 3691

17 973 AYŞE AKBABA 10C 7 18 2,50 6 10 3,50 3 4 2,00 3 1 2,75 2 4 1,00 21 37 11,75 177,226 4104
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10D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF 1.SAYI 67 67 67 5041

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,12 12,16 9,08 3,14 2,68 2,47 2,80 3,02 2,05 4,79 1,75 4,35 3,22 1,80 2,77 9,24 7,41 7,39 2,05 3,33 1,22 1,71 2,37 1,12 2,23 3,48 1,36 41,30 38,00 31,81 236,540

Okul Ortalaması 14,12 10,24 11,56 3,94 1,97 3,45 3,27 2,37 2,68 5,07 1,22 4,77 3,27 1,73 2,84 9,21 5,72 7,78 1,87 2,57 1,22 1,79 2,07 1,27 2,93 3,19 2,13 45,47 31,08 37,70 253,980

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 939 ESMANUR UYKUN 10D 20 9 17,75 6 1 5,75 5 1 4,75 6 1 5,75 6 0 6,00 10 4 9,00 4 2 3,50 5 4 4,00 62 22 56,50 309,832 623

2 993 MELİKE KOCA 10D 15 13 11,75 7 1 6,75 6 2 5,50 5 1 4,75 2 2 1,50 15 7 13,25 3 3 2,25 5 2 4,50 5 4 4,00 63 35 54,25 303,978 714

3 976 ŞEVVAL KARAGÖZ 10D 23 7 21,25 1 3 0,25 3 1 2,75 7 0 7,00 4 0 4,00 11 3 10,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 56 19 51,25 293,525 877

4 990 ÖZGE SENA 10D 19 1 18,75 4 1 3,75 1 1 0,75 7 0 7,00 3 3 2,25 16 1 15,75 1 1 0,75 51 8 49,00 286,887 998

5 952 EBRAR ORÇAN 10D 20 7 18,25 6 2 5,50 4 4 3,00 6 2 5,50 4 2 3,50 5 6 3,50 2 6 0,50 3 5 1,75 5 4 4,00 55 38 45,50 276,651 1211

6 977 RAHİLE AKTOP 10D 13 14 9,50 4 3 3,25 4 1 3,75 6 2 5,50 4 2 3,50 13 6 11,50 1 3 0,25 2 3 1,25 7 3 6,25 54 37 44,75 275,594 1241

7 987 ZEYNEP BOZDAĞ 10D 19 7 17,25 1 2 0,50 2 2 1,50 7 0 7,00 3 2 2,50 7 4 6,00 2 1 1,75 3 3 2,25 2 1 1,75 46 22 40,50 261,731 1596

8 986 NİSA KARABAYIR 10D 16 8 14,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 16 2 15,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 3 1 2,75 46 23 40,25 261,362 1605

9 982 ALİ EFE 10D 9 13 5,75 3 4 2,00 5 3 4,25 6 2 5,50 2 4 1,00 17 10 14,50 4 4 3,00 2 0 2,00 3 5 1,75 51 45 39,75 261,011 1614

10 978 YUSUF KALAY 10D 13 15 9,25 5 2 4,50 4 3 3,25 6 2 5,50 2 4 1,00 15 7 13,25 2 5 0,75 3 5 1,75 50 43 39,25 258,883 1675

11 971 BEYZA NUR ZORBA 10D 13 12 10,00 5 2 4,50 5 2 4,50 8 0 8,00 3 3 2,25 9 9 6,75 1 1 0,75 1 2 0,50 3 4 2,00 48 35 39,25 258,816 1678

12 999 NUR HARSE 10D 14 13 10,75 6 0 6,00 1 1 0,75 3 4 2,00 6 0 6,00 6 7 4,25 3 2 2,50 6 4 5,00 45 31 37,25 252,876 1865

13 907 HATİCE 10D 13 7 11,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 2 4,50 2 4 1,00 10 8 8,00 2 4 1,00 1 0 1,00 5 3 4,25 45 31 37,25 252,761 1870

14 0 NAZ KILIÇ 10D 15 13 11,75 4 2 3,50 4 4 3,00 5 2 4,50 6 0 6,00 5 9 2,75 2 6 0,50 0 4 -1,00 4 5 2,75 45 45 33,75 242,015 2227

15 957 MELİKE KISA 10D 17 9 14,75 5 3 4,25 2 4 1,00 7 1 6,75 3 3 2,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 4 1,00 38 35 29,25 228,028 2657

16 921 SİMA TEKEREK 10D 11 6 9,50 2 0 2,00 1 2 0,50 4 1 3,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 26 18 21,50 205,434 3378
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SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ AY 928 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,996 236,540 16 61 61 61 3362

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 14 10,50 35 9,76 11,56 9,08

Tarih 8 2 1 1,75 22 3,28 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 4 3 3,25 41 2,87 2,68 2,05

Felsefe 8 2 2 1,50 19 4,84 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,19 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 12 8 10,00 33 14,18 13,73 11,63

Matematik 30 3 5 1,75 6 6,72 7,78 7,39

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 0,85 1,22 1,22

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,93 1,27 1,12

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 1,85 2,13 1,36

TYT Fen 30 1 6 -0,50 -2 3,63 4,62 3,69

Toplam: 120 30 33 21,75 18 34,29 37,69 31,80

TYT Türkçe cdeBEACDAbaCbe BaAecdbCEAab CD

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal b  A   CBcDaCE b b E c DEeCdEC

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik e         aAD aCb        b    

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen   d     e        dA   c db    

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 0 1 0
HİKÂYE 4 4 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 2 40
Halk Hikâyeleri 4 3 1 75
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 0 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 0 2 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 1 1 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 0 1 0
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 2 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 1 1 10

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 0 2 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI AKKUŞ 917 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,985 236,540 10 44 44 44 2340

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 17 12 14,00 47 9,76 11,56 9,08

Tarih 8 3 3 2,25 28 3,28 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 4 4 3,00 38 2,87 2,68 2,05

Felsefe 8 6 2 5,50 69 4,84 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,19 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 17 11 14,25 48 14,18 13,73 11,63

Matematik 30 4 10 1,50 5 6,72 7,78 7,39

Fizik 10 2 4 1,00 10 0,85 1,22 1,22

Kimya 10 1 4 0,00 0 0,93 1,27 1,12

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 1,85 2,13 1,36

TYT Fen 30 6 13 2,75 9 3,63 4,62 3,69

Toplam: 120 44 46 32,50 27 34,29 37,69 31,80

TYT Türkçe beDebACDbDcabeBBEAedCDC ABEcCD

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal  cBeaBE BBbdeEdAAEdEbBDDaDCCEb

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik          aaA acC  db C aD a de

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen ce e EDe  bd c b  A  CAeAab ac

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Halk Hikâyeleri 4 1 3 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 1 1 50
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 0 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 1 1 50
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 1 2 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 1 2 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 2 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 2 2 33
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 4 17

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 1 4 10

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 2 4 29
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEKİR GÜLSEVER 913 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,498 236,540 17 66 66 66 4096

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 1 7 -0,75 -3 9,76 11,56 9,08

Tarih 8 0 1 -0,25 -3 3,28 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 2 0 2,00 25 2,87 2,68 2,05

Felsefe 8 0 2 -0,50 -6 4,84 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 3,19 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 3 4 2,00 7 14,18 13,73 11,63

Matematik 30 10 6 8,50 28 6,72 7,78 7,39

Fizik 10 1 2 0,50 5 0,85 1,22 1,22

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,93 1,27 1,12

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 1,85 2,13 1,36

TYT Fen 30 3 4 2,00 7 3,63 4,62 3,69

Toplam: 120 17 21 11,75 10 34,29 37,69 31,80

TYT Türkçe c  B  d   a    d     a   c   a

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal   d      B   E    a  d   a   C

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik  b       CaADCcCDCEb C  D c  b

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen D    b   a     d    A   d    A

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 1 0 0 0
HİKÂYE 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 5 0 2 0
Halk Hikâyeleri 4 1 1 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 0 33
Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Kayaçlar 2 1 0 50
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 1 0 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 4 1 80
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 2 2 33
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 4 2 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 1 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 2 1 29
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CELİL OĞUL 963 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,500 236,540 13 55 55 55 3053

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 8 12 5,00 17 9,76 11,56 9,08

Tarih 8 5 1 4,75 59 3,28 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 5 2 4,50 56 2,87 2,68 2,05

Felsefe 8 6 2 5,50 69 4,84 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 3,19 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 14,18 13,73 11,63

Matematik 30 5 3 4,25 14 6,72 7,78 7,39

Toplam: 120 31 24 25,00 21 34,29 37,69 31,80

TYT Türkçe dEA     bcBdc bbdD aAC Aa  beB

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal EBE  eBACEaABaD dBDDAEdECbCaeb

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik aDC                     aaADC 

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 0 4 0
Halk Hikâyeleri 4 2 1 50
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 0 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 3 0 100
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 2 1 40
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 0 0 0
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFRAHİM AKBAŞAK 933 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,265 236,540 6 26 26 26 1532

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 17 11 14,25 48 9,76 11,56 9,08

Tarih 8 6 2 5,50 69 3,28 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 5 3 4,25 53 2,87 2,68 2,05

Felsefe 8 7 1 6,75 84 4,84 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,19 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 22 8 20,00 67 14,18 13,73 11,63

Matematik 30 5 4 4,00 13 6,72 7,78 7,39

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 0,85 1,22 1,22

Kimya 10 2 2 1,50 15 0,93 1,27 1,12

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 1,85 2,13 1,36

TYT Fen 30 6 12 3,00 10 3,63 4,62 3,69

Toplam: 120 50 35 41,25 34 34,29 37,69 31,80

TYT Türkçe dEAD  bCbeBEDCDAdDcdACDAabCbBa

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal EBdCbBBACEdeBBcCCBDDAEaECEbcDC

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik CebEA Ca  b                 C 

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen dDba c ec CAd     e Cdb  cC aA

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 0 50
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 5 0 100
Halk Hikâyeleri 4 2 2 50
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 1 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 2 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 1 2 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 2 2 40
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 1 2 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 1 0 17
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 0 17

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 2 2 20

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 3 2 43
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNEGÜL SAYGIL 925 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,337 236,540 8 33 33 33 1695

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 5 8,75 29 9,76 11,56 9,08

Tarih 8 4 1 3,75 47 3,28 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 2 2 1,50 19 2,87 2,68 2,05

Felsefe 8 5 1 4,75 59 4,84 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,19 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 15 6 13,50 45 14,18 13,73 11,63

Matematik 30 12 5 10,75 36 6,72 7,78 7,39

Fizik 10 1 2 0,50 5 0,85 1,22 1,22

Kimya 10 2 1 1,75 18 0,93 1,27 1,12

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 1,85 2,13 1,36

TYT Fen 30 7 4 6,00 20 3,63 4,62 3,69

Toplam: 120 44 20 39,00 33 34,29 37,69 31,80

TYT Türkçe BaAD  b b BE  DA  cd CDA      

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal EBa  BB  E  Bd a BDDAE cCbCEcC

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik eDC b CBCD c   D a   BD CeAD  

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen b     Bc  CA    e   Cd   AC D 

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 0 1 0
HİKÂYE 4 2 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 0 60
Halk Hikâyeleri 4 2 1 50
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 0 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 0 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 0 33
Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 0 2 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 3 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 2 2 40
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 1 1 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 4 0 67
Binom açılımını yapar. 7 2 1 29
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 3 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 0 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 2 1 20

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 4 0 57
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ NAS GÖK 922 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,371 236,540 9 43 43 43 2277

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 11 13 7,75 26 9,76 11,56 9,08

Tarih 8 2 3 1,25 16 3,28 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 1 2 0,50 6 2,87 2,68 2,05

Felsefe 8 4 4 3,00 38 4,84 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,19 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 11 11 8,25 28 14,18 13,73 11,63

Matematik 30 14 6 12,50 42 6,72 7,78 7,39

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,85 1,22 1,22

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,93 1,27 1,12

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 1,85 2,13 1,36

TYT Fen 30 6 6 4,50 15 3,63 4,62 3,69

Toplam: 120 42 36 33,00 28 34,29 37,69 31,80

TYT Türkçe A  BEACD eaaceBddADdeDeE  ce c

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal   BcbBb Bc  e   AbbEdBDcEDCCca

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik DE    B  aa DCcCDCabDCBaDDD   

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen            e eE e   ACA  CdbbA

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 1 0 1 0
HİKÂYE 4 4 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 5 1 3 20
Halk Hikâyeleri 4 2 0 50
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 0 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 0 1 0
Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
Felsefi Düşünce 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 4 1 80
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 2 1 40
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 4 1 67
Binom açılımını yapar. 7 1 0 14
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 3 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 1 3 10

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 4 1 57
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL MAZI 984 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,421 236,540 5 25 25 25 1528

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 10 7,50 25 9,76 11,56 9,08

Tarih 8 6 2 5,50 69 3,28 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 5 2 4,50 56 2,87 2,68 2,05

Felsefe 8 7 0 7,00 88 4,84 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,19 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 23 5 21,75 73 14,18 13,73 11,63

Matematik 30 9 4 8,00 27 6,72 7,78 7,39

Fizik 10 3 3 2,25 23 0,85 1,22 1,22

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,93 1,27 1,12

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 1,85 2,13 1,36

TYT Fen 30 5 5 3,75 13 3,63 4,62 3,69

Toplam: 120 47 24 41,00 34 34,29 37,69 31,80

TYT Türkçe ddDcEACDcea b a  AD  b  eB D D

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal eBBAEBdC cDCCEdAAE ECBDDcDCCEC

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik Db       eaAD DCD E bCB       

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen   eA dDeC E   c       A    b  

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 0 0 0
Tiyatro Türleri 1 0 0 0
HİKÂYE 4 4 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 1 40
Halk Hikâyeleri 4 1 3 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 1 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 3 0 100
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Kayaçlar 2 1 1 50
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 3 0 60
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 1 0 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 2 1 33
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 3 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 0 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 1 1 10

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
İnterfaz 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA 915 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,806 236,540 12 54 54 54 2974

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 8 11,00 37 9,76 11,56 9,08

Tarih 8 1 0 1,00 13 3,28 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 0 0 0,00 0 2,87 2,68 2,05

Felsefe 8 7 0 7,00 88 4,84 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,19 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 12 2 11,50 38 14,18 13,73 11,63

Matematik 30 2 2 1,50 5 6,72 7,78 7,39

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,85 1,22 1,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,93 1,27 1,12

Biyoloji 10 2 0 2,00 20 1,85 2,13 1,36

TYT Fen 30 2 0 2,00 7 3,63 4,62 3,69

Toplam: 120 29 12 26,00 22 34,29 37,69 31,80

TYT Türkçe A   EACDAeaa BBBaAb CDCc  c  b

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal     E           AECECBD dDCCEb

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik          adA   C              

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen                     A A       

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 0 1 0
HİKÂYE 4 4 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 5 1 2 20
Halk Hikâyeleri 4 2 0 50
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 0 0 0
Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Kayaçlar 2 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
Felsefi Düşünce 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 1 2 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 1 0 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 0 0 0
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 2 17

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 1 0 14
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA AKILLI 110 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,189 236,540 11 51 51 51 2734

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 7 12,25 41 9,76 11,56 9,08

Tarih 8 5 2 4,50 56 3,28 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 2 1 1,75 22 2,87 2,68 2,05

Felsefe 8 4 0 4,00 50 4,84 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 3,19 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 14 4 13,00 43 14,18 13,73 11,63

Matematik 30 2 6 0,50 2 6,72 7,78 7,39

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,85 1,22 1,22

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,93 1,27 1,12

Biyoloji 10 2 0 2,00 20 1,85 2,13 1,36

TYT Fen 30 3 1 2,75 9 3,63 4,62 3,69

Toplam: 120 33 18 28,50 24 34,29 37,69 31,80

TYT Türkçe BEb B DeEbdcD DA  a ACD DEa  B

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal EB CbBBb  d B D  BD AE    CcDC

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik C bb       b            acAb  

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen           Cc        C      A  

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 1 60
Halk Hikâyeleri 4 1 1 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 2 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 1 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 0 0 0
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 1 1 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 1 3 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 0 0 0
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 3 17

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 1 1 10

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 1 0 14
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BOZDOĞAN 927 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,971 236,540 2 8 8 8 848

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 8 13,00 43 9,76 11,56 9,08

Tarih 8 5 2 4,50 56 3,28 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 6 1 5,75 72 2,87 2,68 2,05

Felsefe 8 7 0 7,00 88 4,84 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,19 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 24 3 23,25 78 14,18 13,73 11,63

Matematik 30 14 4 13,00 43 6,72 7,78 7,39

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,85 1,22 1,22

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,93 1,27 1,12

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 1,85 2,13 1,36

TYT Fen 30 4 6 2,50 8 3,63 4,62 3,69

Toplam: 120 57 21 51,75 43 34,29 37,69 31,80

TYT Türkçe BEAedCDCdbdE  DA D  ACDA aa eB

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal EB CeeBACEE BBeCCBDDAE ECECEDC

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik CD EbDCcCD   a DE    B  CcADC 

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen               c eBe a b AA b A

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 0 60
Halk Hikâyeleri 4 2 0 50
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 2 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 0 67
Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 2 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 3 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 3 0 60
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 3 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 5 0 83
Binom açılımını yapar. 7 1 0 14
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 4 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 1 3 10

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 3 1 43
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
İnterfaz 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE DEREBEYİ 903 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,513 236,540 1 3 3 3 567

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 7 13,25 44 9,76 11,56 9,08

Tarih 8 4 4 3,00 38 3,28 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 5 2 4,50 56 2,87 2,68 2,05

Felsefe 8 7 0 7,00 88 4,84 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,19 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 20 7 18,25 61 14,18 13,73 11,63

Matematik 30 17 3 16,25 54 6,72 7,78 7,39

Fizik 10 4 2 3,50 35 0,85 1,22 1,22

Kimya 10 3 0 3,00 30 0,93 1,27 1,12

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 1,85 2,13 1,36

TYT Fen 30 11 5 9,75 33 3,63 4,62 3,69

Toplam: 120 63 22 57,50 48 34,29 37,69 31,80

TYT Türkçe ACDc ACDc   e  BabDaCDCEA c CD

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal bBeAbBbCBcDaCEE AE ECBDD eCCEC

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik DbB  E DACa  C  D EADCBCDDa  A

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen  Bb  EbCC EC   C     CbDA  eDc

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 0 1 0
HİKÂYE 4 2 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 1 60
Halk Hikâyeleri 4 2 2 50
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 1 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 0 67
Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 0 2 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 2 0 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 2 1 40
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 3 0 60
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 5 1 83
Binom açılımını yapar. 7 4 0 57
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 2 0 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 3 0 30

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 4 1 57
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
İnterfaz 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ZELİHAÇMK 911 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,599 236,540 4 21 21 21 1382

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 13 10,75 36 9,76 11,56 9,08

Tarih 8 5 1 4,75 59 3,28 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 3 3 2,25 28 2,87 2,68 2,05

Felsefe 8 6 2 5,50 69 4,84 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 3,19 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 14,18 13,73 11,63

Matematik 30 8 12 5,00 17 6,72 7,78 7,39

Fizik 10 5 2 4,50 45 0,85 1,22 1,22

Kimya 10 4 3 3,25 33 0,93 1,27 1,12

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 1,85 2,13 1,36

TYT Fen 30 14 7 12,25 41 3,63 4,62 3,69

Toplam: 120 53 41 42,75 36 34,29 37,69 31,80

TYT Türkçe AaDBdbC c  CbeaBEbDBCDeEABcedc

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal eBBA BE da eCEE eECcCBDDbDCdbC

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik Db       CeAc  abCabDCBd ccaaA

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen DBb  dDCC ECdeECc   A A ACd Dc

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 0 3 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 5 1 4 20
Halk Hikâyeleri 4 2 2 50
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 0 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 1 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 0 67
Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Kayaçlar 2 0 2 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
Felsefi Düşünce 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 1 2 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 1 4 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 1 4 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 3 2 50
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 2 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 3 0 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 4 3 40

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 4 1 57
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER CAN KIZIL 926 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,911 236,540 15 59 59 59 3198

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 9 12 6,00 20 9,76 11,56 9,08

Tarih 8 3 3 2,25 28 3,28 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 4 3 3,25 41 2,87 2,68 2,05

Felsefe 8 2 2 1,50 19 4,84 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 0,25 4 3,19 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 10 11 7,25 24 14,18 13,73 11,63

Matematik 30 10 4 9,00 30 6,72 7,78 7,39

Fizik 10 2 3 1,25 13 0,85 1,22 1,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,93 1,27 1,12

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,85 2,13 1,36

TYT Fen 30 2 3 1,25 4 3,63 4,62 3,69

Toplam: 120 31 30 23,50 20 34,29 37,69 31,80

TYT Türkçe BEAca    dB  CDA  a ddDcbaabeB

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal EBce eB CE bBeDaeBD d    caEe 

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik CDCEb      D   Da       CBADbb

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen  bCabD                        

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 0 60
Halk Hikâyeleri 4 0 3 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 1 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 0 2 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 1 1 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 5 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 1 1 17
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 4 2 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 2 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM ALBENİ 912 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,080 236,540 14 56 56 56 3063

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 16 9,00 30 9,76 11,56 9,08

Tarih 8 4 4 3,00 38 3,28 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 3 5 1,75 22 2,87 2,68 2,05

Felsefe 8 5 3 4,25 53 4,84 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,19 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 16 14 12,50 42 14,18 13,73 11,63

Matematik 30 2 4 1,00 3 6,72 7,78 7,39

Fizik 10 1 2 0,50 5 0,85 1,22 1,22

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,93 1,27 1,12

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 1,85 2,13 1,36

TYT Fen 30 5 10 2,50 8 3,63 4,62 3,69

Toplam: 120 36 44 25,00 21 34,29 37,69 31,80

TYT Türkçe dcAeceeCbeBccCDACeaEeCDAe aeBB

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal aBdCbcBACEbbBaceeBDcAEaECECdeC

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik    b c  a DD       a          

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen  D    e c   a   e eEa  bbACeaA

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 1 0 1 0
HİKÂYE 4 3 1 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Halk Hikâyeleri 4 3 1 75
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 2 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 0 2 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
Felsefi Düşünce 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 1 1 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 1 0 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 0 1 0
Binom açılımını yapar. 7 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 1 3 10

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 3 4 43
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENAPİŞKİN 901 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,942 236,540 7 30 30 30 1671

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 17 10 14,50 48 9,76 11,56 9,08

Tarih 8 4 3 3,25 41 3,28 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 3 2 2,50 31 2,87 2,68 2,05

Felsefe 8 7 1 6,75 84 4,84 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,19 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 19 7 17,25 58 14,18 13,73 11,63

Matematik 30 8 10 5,50 18 6,72 7,78 7,39

Fizik 10 1 2 0,50 5 0,85 1,22 1,22

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,93 1,27 1,12

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 1,85 2,13 1,36

TYT Fen 30 4 7 2,25 8 3,63 4,62 3,69

Toplam: 120 48 34 39,50 33 34,29 37,69 31,80

TYT Türkçe d ADdCDeaAdEDCDAC aEACDAeca eB

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal bB CbBBcC E  cDaCBDDAEdECECbDC

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik eDdadDCB D a   Dc       aadDbD

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen  Dea           E    dEe  Aee e

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 1 0 0 0
HİKÂYE 4 4 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 5 0 100
Halk Hikâyeleri 4 3 1 75
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 1 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 0 33
Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Kayaçlar 2 0 2 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 1 4 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 1 1 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 3 1 50
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 4 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 1 0 10

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 1 3 14
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
İnterfaz 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KURT 914 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,007 236,540 3 18 18 18 1349

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 11 7 9,25 31 9,76 11,56 9,08

Tarih 8 5 0 5,00 63 3,28 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 4 2 3,50 44 2,87 2,68 2,05

Felsefe 8 6 1 5,75 72 4,84 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,19 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 19 5 17,75 59 14,18 13,73 11,63

Matematik 30 12 3 11,25 38 6,72 7,78 7,39

Fizik 10 1 0 1,00 10 0,85 1,22 1,22

Kimya 10 3 2 2,50 25 0,93 1,27 1,12

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 1,85 2,13 1,36

TYT Fen 30 6 4 5,00 17 3,63 4,62 3,69

Toplam: 120 48 19 43,25 36 34,29 37,69 31,80

TYT Türkçe AC abACD e    BBEeDdd C     aD

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal A BA B CBB bdEE AEdECBD aeCCEC

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik D a   BD CB Db CD b DC   DD   

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen        C   eB  C  Ac  bDAa    

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 2 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 1 40
Halk Hikâyeleri 4 2 1 50
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 0 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 1 33
Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 1 1 50
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
Felsefi Düşünce 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 3 1 60
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 1 0 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 2 0 33
Binom açılımını yapar. 7 2 1 29
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 3 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 3 2 30

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 2 1 29
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SÜREK 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,694 236,540 13 49 49 49 2712

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 12 17 7,75 26 11,51 11,56 9,08

Tarih 8 3 4 2,00 25 2,81 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 3 5 1,75 22 2,12 2,68 2,05

Felsefe 8 7 1 6,75 84 4,97 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,13 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 17 12 14,00 47 13,03 13,73 11,63

Matematik 30 8 8 6,00 20 7,32 7,78 7,39

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,71 1,22 1,22

Kimya 10 3 6 1,50 15 1,50 1,27 1,12

Biyoloji 10 1 7 -0,75 -8 1,47 2,13 1,36

TYT Fen 30 6 21 0,75 3 3,68 4,62 3,69

Toplam: 120 43 58 28,50 24 35,54 37,69 31,80

TYT Türkçe AeDadACDAcbbcd BcAecCeCEcaEabc

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal dcBAbBb aabCCEddAECECBDbEaCCcC

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik a        acADbDCDCEbeC  e    e

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen eBdeacbdaCEdBadCebe   Abdebace

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 0 1 0
HİKÂYE 4 3 1 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 3 40
Halk Hikâyeleri 4 2 2 50
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 0 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 2 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Kayaçlar 2 1 1 50
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
Felsefi Düşünce 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 3 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 4 0 80
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 1 3 17
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 3 3 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 3 6 30

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 0 5 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SOLMAZ 941 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,464 236,540 6 22 22 22 1432

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 4 13,00 43 11,51 11,56 9,08

Tarih 8 1 0 1,00 13 2,81 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 0 1 -0,25 -3 2,12 2,68 2,05

Felsefe 8 4 1 3,75 47 4,97 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 3,13 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 8 4 7,00 23 13,03 13,73 11,63

Matematik 30 19 2 18,50 62 7,32 7,78 7,39

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,71 1,22 1,22

Kimya 10 5 3 4,25 43 1,50 1,27 1,12

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 1,47 2,13 1,36

TYT Fen 30 5 5 3,75 13 3,68 4,62 3,69

Toplam: 120 46 15 42,25 35 35,54 37,69 31,80

TYT Türkçe BEADBCDCE Bb   e e aACD      B

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal  B      e       aBD AE   cCdDC

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik CDCEbDCBCDDaC AD        CBADCD

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen           C  AbEeaDEa      e  

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 0 2 0
Halk Hikâyeleri 4 1 0 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 0 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 0 1 0
Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Kayaçlar 2 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 1 1 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 4 1 80
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 3 1 60
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 5 0 83
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 6 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 5 3 50

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KAHRAMAN 955 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,694 236,540 10 42 42 42 2262

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 17 5 15,75 53 11,51 11,56 9,08

Tarih 8 2 3 1,25 16 2,81 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 3 2 2,50 31 2,12 2,68 2,05

Felsefe 8 7 0 7,00 88 4,97 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 3,13 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 15 8 13,00 43 13,03 13,73 11,63

Matematik 30 5 5 3,75 13 7,32 7,78 7,39

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 0,71 1,22 1,22

Kimya 10 1 1 0,75 8 1,50 1,27 1,12

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 1,47 2,13 1,36

TYT Fen 30 3 8 1,00 3 3,68 4,62 3,69

Toplam: 120 40 26 33,50 28 35,54 37,69 31,80

TYT Türkçe BEAe CDC  ccD DAd BEACDA   cBB

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal bB b eB eEE   DbCBDDAE ECbbaDC

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik a CEb C    D    b       aa D  

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen   b       C     d   edeabAb  A

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 4 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 1 60
Halk Hikâyeleri 4 3 1 75
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 1 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 1 33
Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Kayaçlar 2 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 1 2 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 3 1 60
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 1 1 17
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 2 17

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 1 1 10

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 2 4 29
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR POYRAZ 997 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,317 236,540 3 16 16 16 1275

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 8 13,00 43 11,51 11,56 9,08

Tarih 8 3 2 2,50 31 2,81 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 4 3 3,25 41 2,12 2,68 2,05

Felsefe 8 7 1 6,75 84 4,97 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 3,13 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 13,03 13,73 11,63

Matematik 30 12 6 10,50 35 7,32 7,78 7,39

Fizik 10 3 5 1,75 18 0,71 1,22 1,22

Kimya 10 1 0 1,00 10 1,50 1,27 1,12

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 1,47 2,13 1,36

TYT Fen 30 8 8 6,00 20 3,68 4,62 3,69

Toplam: 120 52 30 44,50 37 35,54 37,69 31,80

TYT Türkçe AC  EAC ceaCb BB bD C CEdBceCD

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal bcB EB  BcDCaEb AEeECBDDcDCC a

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik  b        dADCDCDeEbeCcC DD C 

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen Daed dDCe  C        AC DeCde  

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Halk Hikâyeleri 4 2 1 50
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 0 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 2 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 1 33
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 1 1 50
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 1 2 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 4 1 80
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 2 2 40
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 2 1 33
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 4 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 2 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 1 0 10

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 4 1 57
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE KEKLİK 981 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,631 236,540 2 13 13 13 1129

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 19 8 17,00 57 11,51 11,56 9,08

Tarih 8 4 2 3,50 44 2,81 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 2 1 1,75 22 2,12 2,68 2,05

Felsefe 8 6 1 5,75 72 4,97 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 3,13 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 14 7 12,25 41 13,03 13,73 11,63

Matematik 30 11 5 9,75 33 7,32 7,78 7,39

Fizik 10 2 1 1,75 18 0,71 1,22 1,22

Kimya 10 2 2 1,50 15 1,50 1,27 1,12

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 1,47 2,13 1,36

TYT Fen 30 9 5 7,75 26 3,68 4,62 3,69

Toplam: 120 53 25 46,75 39 35,54 37,69 31,80

TYT Türkçe AdbBEACDAaaCeeBBEA BCDC dBEe D

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal ABa EB a   dCE  AE cCBDDdD Cba

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik  E       acAD  dDCEeD  C DDCb 

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen  B    eC  dC a C    AbA AC C e

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 4 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 1 60
Halk Hikâyeleri 4 3 1 75
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 1 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 2 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 0 67
Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Kayaçlar 2 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 1 2 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 4 1 80
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 2 2 40
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 2 0 33
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 2 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 0 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 2 2 20

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 3 2 43
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
İnterfaz 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE TÜRKMEN 945 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,676 236,540 11 45 45 45 2348

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 13 10,75 36 11,51 11,56 9,08

Tarih 8 3 2 2,50 31 2,81 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 3 5 1,75 22 2,12 2,68 2,05

Felsefe 8 5 2 4,50 56 4,97 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,13 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 15 11 12,25 41 13,03 13,73 11,63

Matematik 30 8 8 6,00 20 7,32 7,78 7,39

Fizik 10 1 1 0,75 8 0,71 1,22 1,22

Kimya 10 1 1 0,75 8 1,50 1,27 1,12

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 1,47 2,13 1,36

TYT Fen 30 4 3 3,25 11 3,68 4,62 3,69

Toplam: 120 41 35 32,25 27 35,54 37,69 31,80

TYT Türkçe ACDadbCDc aCeBBdEAaBCeCbd a Cb

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal  eB EdE ccbCCEadAE EbaDDEeCCbC

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik          CBA dcaD  b CdeDDa dA

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen D      d    c     A A  D a    

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 2 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 2 40
Halk Hikâyeleri 4 2 2 50
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Kayaçlar 2 1 1 50
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 3 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 1 2 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 1 3 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 3 1 50
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 3 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 0 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 1 1 10

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 2 1 29
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA LİMON 943 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,000 236,540 4 19 19 19 1373

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 17 4 16,00 53 11,51 11,56 9,08

Tarih 8 3 3 2,25 28 2,81 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 5 0 5,00 63 2,12 2,68 2,05

Felsefe 8 4 2 3,50 44 4,97 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,13 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 16 6 14,50 48 13,03 13,73 11,63

Matematik 30 12 4 11,00 37 7,32 7,78 7,39

Fizik 10 2 4 1,00 10 0,71 1,22 1,22

Kimya 10 1 1 0,75 8 1,50 1,27 1,12

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 1,47 2,13 1,36

TYT Fen 30 4 9 1,75 6 3,68 4,62 3,69

Toplam: 120 49 23 43,25 36 35,54 37,69 31,80

TYT Türkçe BcA  CaCbABE CDAC BEACD    c B

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal dBE eB dCEE B  CaBDDA  cCECEe 

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik CbCEbD    DD  Acc       CBAD D

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen  Dae aB d C      d  ad  b  A b

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 0 1 0
HİKÂYE 4 4 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 5 4 0 80
Halk Hikâyeleri 4 3 0 75
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 0 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 1 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 0 67
Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 1 0 50
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
Felsefi Düşünce 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 3 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 4 1 80
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 1 1 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 1 2 17
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 5 0 83

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 2 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 1 1 10

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 0 3 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FİRDEVS PINAR 940 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,673 236,540 9 38 38 38 1970

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 14 10,50 35 11,51 11,56 9,08

Tarih 8 5 2 4,50 56 2,81 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 5 2 4,50 56 2,12 2,68 2,05

Felsefe 8 7 1 6,75 84 4,97 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 3,13 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 19 7 17,25 58 13,03 13,73 11,63

Matematik 30 8 5 6,75 23 7,32 7,78 7,39

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 0,71 1,22 1,22

Kimya 10 1 1 0,75 8 1,50 1,27 1,12

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 1,47 2,13 1,36

TYT Fen 30 5 13 1,75 6 3,68 4,62 3,69

Toplam: 120 46 39 36,25 30 35,54 37,69 31,80

TYT Türkçe aEA BCeCbABccCDAabaEACDcac ced

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal EBbd BBACac BBDCCBDDAEdE cC Db

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik CDCbeD     a   D     B  bcAD  

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen dDea   ce C c       adCebcCecA

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 4 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Halk Hikâyeleri 4 1 3 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 1 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 0 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 1 33
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 2 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 1 0 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 3 2 60
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 1 0 17
Binom açılımını yapar. 7 1 0 14
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 2 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 1 1 10

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 2 5 29
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKHAN BARMAN 980 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,991 236,540 5 20 20 20 1374

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 9 11,75 39 11,51 11,56 9,08

Tarih 8 6 1 5,75 72 2,81 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 3 1 2,75 34 2,12 2,68 2,05

Felsefe 8 2 0 2,00 25 4,97 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 3,13 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 16 2 15,50 52 13,03 13,73 11,63

Matematik 30 10 3 9,25 31 7,32 7,78 7,39

Fizik 10 3 2 2,50 25 0,71 1,22 1,22

Kimya 10 4 0 4,00 40 1,50 1,27 1,12

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 1,47 2,13 1,36

TYT Fen 30 8 6 6,50 22 3,68 4,62 3,69

Toplam: 120 48 20 43,00 36 35,54 37,69 31,80

TYT Türkçe Aa a ACDcea  aBd A cCDCEABb CD

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal  BBeEBECB a CE   E     DEDCC C

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik e        CBAD DCDCE     D a  c

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen  B d ED e  CB  C  A    beddC  

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 1 0 0 0
HİKÂYE 4 3 0 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 1 60
Halk Hikâyeleri 4 1 3 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 0 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 0 67
Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 3 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 4 1 80
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 1 2 17
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 5 0 83

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 1 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 4 0 40

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 0 3 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜRKAN GÜZEL 924 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,035 236,540 15 57 57 57 3097

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 9 7 7,25 24 11,51 11,56 9,08

Tarih 8 3 1 2,75 34 2,81 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 2 5 0,75 9 2,12 2,68 2,05

Felsefe 8 2 0 2,00 25 4,97 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 3,13 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 8 7 6,25 21 13,03 13,73 11,63

Matematik 30 3 1 2,75 9 7,32 7,78 7,39

Fizik 10 2 1 1,75 18 0,71 1,22 1,22

Kimya 10 3 0 3,00 30 1,50 1,27 1,12

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 1,47 2,13 1,36

TYT Fen 30 9 3 8,25 28 3,68 4,62 3,69

Toplam: 120 29 18 24,50 20 35,54 37,69 31,80

TYT Türkçe dEA cC        D d  EACDAea  ee

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal  BE  Be CEcdccb   DD    C  d  

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik C              e        C A   

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen E Ce         A  CB  CdC    AcA

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 4 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 0 50
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 5 1 0 20
Halk Hikâyeleri 4 2 1 50
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 0 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 0 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Kayaçlar 2 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 1 0 25
FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
Felsefi Düşünce 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 1 1 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 1 0 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 0 1 0
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 3 0 30

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 2 1 29
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER ATA 936 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,211 236,540 1 12 12 12 1098

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 18 7 16,25 54 11,51 11,56 9,08

Tarih 8 5 1 4,75 59 2,81 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 3 2 2,50 31 2,12 2,68 2,05

Felsefe 8 6 0 6,00 75 4,97 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,13 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 19 4 18,00 60 13,03 13,73 11,63

Matematik 30 8 9 5,75 19 7,32 7,78 7,39

Fizik 10 1 1 0,75 8 0,71 1,22 1,22

Kimya 10 5 4 4,00 40 1,50 1,27 1,12

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 1,47 2,13 1,36

TYT Fen 30 9 7 7,25 24 3,68 4,62 3,69

Toplam: 120 54 27 47,25 39 35,54 37,69 31,80

TYT Türkçe A DaEACDAeaCbBB EADBCDC d ce D

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal bBBAEB  BcD Cd  AE ECBD EDCCcC

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik  a       aa DbaCbCEbaC CDDa   

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen   b    C   eBDECcdAaA A  Cd  b

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 0 0 0
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 4 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 2 40
Halk Hikâyeleri 4 2 1 50
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 0 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 1 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 1 33
Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 3 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 3 2 60
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 1 1 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 3 1 50
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 4 17

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 5 4 50

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 2 1 29
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNEGÜL ASLAN 910 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,600 236,540 16 58 58 58 3176

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 9 11 6,25 21 11,51 11,56 9,08

Tarih 8 4 2 3,50 44 2,81 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 1 3 0,25 3 2,12 2,68 2,05

Felsefe 8 5 0 5,00 63 4,97 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 3,13 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 13 7 11,25 38 13,03 13,73 11,63

Matematik 30 7 5 5,75 19 7,32 7,78 7,39

Fizik 10 2 5 0,75 8 0,71 1,22 1,22

Kimya 10 1 3 0,25 3 1,50 1,27 1,12

Biyoloji 10 1 6 -0,50 -5 1,47 2,13 1,36

TYT Fen 30 4 14 0,50 2 3,68 4,62 3,69

Toplam: 120 33 37 23,75 20 35,54 37,69 31,80

TYT Türkçe aEA BC Cb Bcc D  aa ACbcac  e 

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal EBb  cBAeac   D CBDD   EC CdeC

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik CDCbeaC    b            Ca D D

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen dDea  B eaC c b e   e e bcCea 

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 1 2 20
Halk Hikâyeleri 4 1 2 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 0 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 0 2 0
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Kayaçlar 2 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 3 2 60
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 1 0 17
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 3 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 1 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 1 3 10

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 1 4 14
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
İnterfaz 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İRFAN KARADAĞLI 959 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,507 236,540 17 63 63 63 3440

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 12 17 7,75 26 11,51 11,56 9,08

Tarih 8 1 5 -0,25 -3 2,81 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 1 7 -0,75 -9 2,12 2,68 2,05

Felsefe 8 4 4 3,00 38 4,97 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 3,13 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 9 19 4,25 14 13,03 13,73 11,63

Matematik 30 8 11 5,25 18 7,32 7,78 7,39

Fizik 10 2 2 1,50 15 0,71 1,22 1,22

Kimya 10 3 6 1,50 15 1,50 1,27 1,12

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 1,47 2,13 1,36

TYT Fen 30 6 10 3,50 12 3,68 4,62 3,69

Toplam: 120 35 57 20,75 17 35,54 37,69 31,80

TYT Türkçe BaAeBCbCbAace DcbeabAbDAeaCaaB

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal bac  eBcebEeaeabdBaDAEdaCbaEeC

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik CDddbDCB  aee eD        CcdDaa

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen d  C  B c CcbAD edadd      b A

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA
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100

0

20

40

60

80

EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 0 1 0
HİKÂYE 4 3 1 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 1 3 20
Halk Hikâyeleri 4 1 3 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 0 3 0
Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Kayaçlar 2 0 2 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
Felsefi Düşünce 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 2 3 40
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 1 3 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 2 1 33
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 4 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 2 0 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 3 6 30

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 1 1 14
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA YILDIZ 919 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,359 236,540 8 34 34 34 1730

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 17 6 15,50 52 11,51 11,56 9,08

Tarih 8 0 0 0,00 0 2,81 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 3 2 2,50 31 2,12 2,68 2,05

Felsefe 8 7 0 7,00 88 4,97 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,13 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 14 3 13,25 44 13,03 13,73 11,63

Matematik 30 8 5 6,75 23 7,32 7,78 7,39

Fizik 10 1 1 0,75 8 0,71 1,22 1,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,50 1,27 1,12

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 1,47 2,13 1,36

TYT Fen 30 5 6 3,50 12 3,68 4,62 3,69

Toplam: 120 44 20 39,00 33 35,54 37,69 31,80

TYT Türkçe dEADBCDC   EedDAaD EACDcD  c B

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal         CEa c  CCBDDAE EC aEDC

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik CD EbbCd DDD de E             

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen   C   a              bCebACbDe

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 4 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Halk Hikâyeleri 4 1 2 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 1 0 50
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 0 67
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Kayaçlar 2 1 0 50
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 4 0 80
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 1 3 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 3 1 50
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 3 3 43
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RİCARDO RAMAZAN 905 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,451 236,540 14 53 53 53 2843

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 15 11,25 38 11,51 11,56 9,08

Tarih 8 3 5 1,75 22 2,81 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 2 2 1,50 19 2,12 2,68 2,05

Felsefe 8 1 1 0,75 9 4,97 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,13 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 10 9 7,75 26 13,03 13,73 11,63

Matematik 30 10 7 8,25 28 7,32 7,78 7,39

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 0,71 1,22 1,22

Kimya 10 1 1 0,75 8 1,50 1,27 1,12

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 1,47 2,13 1,36

TYT Fen 30 2 8 0,00 0 3,68 4,62 3,69

Toplam: 120 37 39 27,25 23 35,54 37,69 31,80

TYT Türkçe BEbDdCDbbABEeCDbdeeEACcceEaeeB

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal EBcadcdACd  B  bdB      CEb DC

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik Cb cADCBdD D   eb       CBbDb 

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen Ebdb b bc C       e d         

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 2 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Halk Hikâyeleri 4 1 3 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 1 1 50
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 1 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 2 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 1 33
Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 1 1 25
FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 1 1 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 2 2 40
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 2 0 40
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 2 3 33
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 3 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 1 1 10

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE DİKİLİTAŞ 902 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,225 236,540 7 23 23 23 1443

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 13 9,75 33 11,51 11,56 9,08

Tarih 8 5 2 4,50 56 2,81 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 4 1 3,75 47 2,12 2,68 2,05

Felsefe 8 7 0 7,00 88 4,97 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,13 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 21 4 20,00 67 13,03 13,73 11,63

Matematik 30 7 3 6,25 21 7,32 7,78 7,39

Fizik 10 1 2 0,50 5 0,71 1,22 1,22

Kimya 10 2 2 1,50 15 1,50 1,27 1,12

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 1,47 2,13 1,36

TYT Fen 30 8 8 6,00 20 3,68 4,62 3,69

Toplam: 120 49 28 42,00 35 35,54 37,69 31,80

TYT Türkçe AdbcbACbc aaeeBdEA dCDeE BE CD

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal ABBAaBb B  CCEc AE ECBDDEDCCcC

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik D        bc D  CDCEe      D   

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen  Be     e   d bCA   ACbDbCd eA

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 2 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 4 0 80
Halk Hikâyeleri 4 1 3 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 0 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 2 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 0 67
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 1 0 50
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 3 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 5 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 1 0 17
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 2 17

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 1 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 2 2 20

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 5 2 71
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ARISOY 909 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,905 236,540 12 46 46 46 2598

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 15 6,25 21 11,51 11,56 9,08

Tarih 8 6 2 5,50 69 2,81 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 3 2 2,50 31 2,12 2,68 2,05

Felsefe 8 7 0 7,00 88 4,97 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 3,13 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 21 4 20,00 67 13,03 13,73 11,63

Matematik 30 4 7 2,25 8 7,32 7,78 7,39

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 0,71 1,22 1,22

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 1,50 1,27 1,12

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 1,47 2,13 1,36

TYT Fen 30 3 8 1,00 3 3,68 4,62 3,69

Toplam: 120 38 34 29,50 25 35,54 37,69 31,80

TYT Türkçe Ae aEbCDc daceBBcA cdeCbeBc  D

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal bBBAEBbC cD CEc AE ECBDDE CCEC

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik c        aa a aCDCEe      a   

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen c ed       d eb     ACe bC    

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 0 1 0
HİKÂYE 4 3 1 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 1 40
Halk Hikâyeleri 4 1 3 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 1 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 0 67
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Kayaçlar 2 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 3 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 4 1 80
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 0 1 0
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 4 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 3 1 43
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE AKBABA 973 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,226 236,540 17 67 67 67 4104

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 7 18 2,50 8 11,84 11,56 9,08

Matematik 30 6 10 3,50 12 8,46 7,78 7,39

Fizik 10 3 4 2,00 20 2,21 1,22 1,22

Kimya 10 3 1 2,75 28 1,62 1,27 1,12

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 2,43 2,13 1,36

TYT Fen 30 8 9 5,75 19 6,25 4,62 3,69

Toplam: 120 21 37 11,75 10 39,93 37,69 31,80

TYT Türkçe BEbecdbedcdaeC AdeaEACbde  b  

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Matematik CcCEbD   ebba b E       a Ac a

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen EDda eB d CA    C  aCd a A b b

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 2 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 2 40
Halk Hikâyeleri 4 1 3 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 3 2 60
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 3 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 1 2 17
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 3 17

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 2 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 3 1 30

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 2 2 29
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE N BOZKURT 0 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,180 236,540 7 24 24 24 1498

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 11 13 7,75 26 11,84 11,56 9,08

Tarih 8 5 2 4,50 56 4,03 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 5 1 4,75 59 3,01 2,68 2,05

Felsefe 8 7 1 6,75 84 4,01 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,32 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 21 6 19,50 65 13,38 13,73 11,63

Matematik 30 10 3 9,25 31 8,46 7,78 7,39

Fizik 10 3 1 2,75 28 2,21 1,22 1,22

Kimya 10 2 5 0,75 8 1,62 1,27 1,12

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 2,43 2,13 1,36

TYT Fen 30 8 13 4,75 16 6,25 4,62 3,69

Toplam: 120 50 35 41,25 34 39,93 37,69 31,80

TYT Türkçe dE*DcdceE    CDcaa EACDccbaD B

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal aBEC cBA EE BBbCCBDDAEaECbCdDC

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik eD  AD BCD D C e        aBA   

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen  DCe    A  Ac cd dbECabeAAbcae

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 1 40
Halk Hikâyeleri 4 1 2 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 0 33
Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 2 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 2 1 40
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 3 0 60
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 2 1 33
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 2 5 20

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 3 4 43
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT 996 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,887 236,540 11 48 48 48 2666

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 9 10,75 36 11,84 11,56 9,08

Tarih 8 6 2 5,50 69 4,03 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 4 2 3,50 44 3,01 2,68 2,05

Felsefe 8 2 1 1,75 22 4,01 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 2,32 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 15 5 13,75 46 13,38 13,73 11,63

Matematik 30 2 1 1,75 6 8,46 7,78 7,39

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 2,21 1,22 1,22

Kimya 10 2 3 1,25 13 1,62 1,27 1,12

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 2,43 2,13 1,36

TYT Fen 30 6 13 2,75 9 6,25 4,62 3,69

Toplam: 120 36 28 29,00 24 39,93 37,69 31,80

TYT Türkçe A  a ACDce CedBB ADB  CcbBce D

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal bBBAEBcCcBaCCE       cDD D C C

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik          C         b C        

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen  c d dDeb  Cce    AaA bDcCbe c

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 0 0 0
HİKÂYE 4 3 0 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 0 50
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 2 40
Halk Hikâyeleri 4 1 2 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 1 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 0 67
Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Kayaçlar 2 2 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 1 1 25
FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
Felsefi Düşünce 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 2 0 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 1 0 17
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 0 17

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 2 3 20

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 3 2 43
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE 944 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,652 236,540 8 35 35 35 1817

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 6 8,50 28 11,84 11,56 9,08

Tarih 8 2 1 1,75 22 4,03 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 3 5 1,75 22 3,01 2,68 2,05

Felsefe 8 4 2 3,50 44 4,01 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,32 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 12 10 9,50 32 13,38 13,73 11,63

Matematik 30 14 5 12,75 43 8,46 7,78 7,39

Fizik 10 3 2 2,50 25 2,21 1,22 1,22

Kimya 10 4 5 2,75 28 1,62 1,27 1,12

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 2,43 2,13 1,36

TYT Fen 30 10 12 7,00 23 6,25 4,62 3,69

Toplam: 120 46 33 37,75 31 39,93 37,69 31,80

TYT Türkçe BEAaB     dc  cbeD EACD     B 

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal EBb     eEadBcDbCBb AE caECb C

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik CDaEbDCBCD D C ed       aBADC 

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen d C   BbA CcEeabC eEbdeccAC  A

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 4 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 5 0 3 0
Halk Hikâyeleri 4 1 1 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 0 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 0 2 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 1 2 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 4 1 80
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 2 1 40
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 3 2 50
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 4 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 0 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 4 5 40

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 3 3 43
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
E ZİŞAN GEVREK 904 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
398,291 236,540 2 2 2 2 67

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 24 6 22,50 75 11,84 11,56 9,08

Tarih 8 7 1 6,75 84 4,03 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 7 1 6,75 84 3,01 2,68 2,05

Felsefe 8 7 0 7,00 88 4,01 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,32 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 25 4 24,00 80 13,38 13,73 11,63

Matematik 30 23 4 22,00 73 8,46 7,78 7,39

Fizik 10 8 2 7,50 75 2,21 1,22 1,22

Kimya 10 6 4 5,00 50 1,62 1,27 1,12

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 2,43 2,13 1,36

TYT Fen 30 20 10 17,50 58 6,25 4,62 3,69

Toplam: 120 92 24 86,00 72 39,93 37,69 31,80

TYT Türkçe cCDBaACDADaCeBBBEeDBCDCEbBEDCD

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal ABBAEBcCBBDCCEaAAE ECBDDcDCCbC

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik DEB  EBD aBADCDCDCEeDCBaDDcCCA

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen DBeADEDCCedCdeECAbADAbAcACEbeA

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 2 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 4 1 80
Halk Hikâyeleri 4 4 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 1 1 50
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 2 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 3 0 100
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 2 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 4 1 80
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 4 1 80
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 5 1 83
Binom açılımını yapar. 7 4 0 57
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 5 1 83

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 6 4 60

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 4 3 57
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
İnterfaz 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA YİĞİT 970 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,014 236,540 5 10 10 10 994

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 21 8 19,00 63 11,84 11,56 9,08

Tarih 8 4 2 3,50 44 4,03 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 3 0 3,00 38 3,01 2,68 2,05

Felsefe 8 7 0 7,00 88 4,01 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,32 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 18 4 17,00 57 13,38 13,73 11,63

Matematik 30 9 3 8,25 28 8,46 7,78 7,39

Fizik 10 2 0 2,00 20 2,21 1,22 1,22

Kimya 10 3 2 2,50 25 1,62 1,27 1,12

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 2,43 2,13 1,36

TYT Fen 30 6 5 4,75 16 6,25 4,62 3,69

Toplam: 120 54 20 49,00 41 39,93 37,69 31,80

TYT Türkçe ACDaEACDceadbBBdEADBCDaE BEDCD

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal  eBAEBb B   CE  AE ECBDDdDCCcC

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik          CB D cCD EbDC  a D   

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen       DC      ECc Aec b    C e

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 4 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 5 0 100
Halk Hikâyeleri 4 2 2 50
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 0 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 0 67
Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 4 0 80
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 1 1 17
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 3 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 3 2 30

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 0 2 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
İnterfaz 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM     KAYA 994 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,365 236,540 9 39 39 39 2209

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 13 10,75 36 11,84 11,56 9,08

Tarih 8 4 1 3,75 47 4,03 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 2 4 1,00 13 3,01 2,68 2,05

Felsefe 8 5 2 4,50 56 4,01 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,32 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 13,38 13,73 11,63

Matematik 30 5 10 2,50 8 8,46 7,78 7,39

Fizik 10 2 4 1,00 10 2,21 1,22 1,22

Kimya 10 3 5 1,75 18 1,62 1,27 1,12

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 2,43 2,13 1,36

TYT Fen 30 11 13 7,75 26 6,25 4,62 3,69

Toplam: 120 45 45 33,75 28 39,93 37,69 31,80

TYT Türkçe AdDcaA DAeaCbaBBEADcCe aeBde D

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal    AbBEC Bb eEbdAE ceBDDEDCddC

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik  b       ac DC a CdebC acDa   

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen  Bdd dbC  EedcE Ade ACADeCdecA

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 0 50
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 2 40
Halk Hikâyeleri 4 1 2 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Kayaçlar 2 1 0 50
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 1 3 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 1 1 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 1 3 17
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 2 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 0 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 3 5 30

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 5 2 71
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER NUR KURT 992 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,049 236,540 3 4 4 4 619

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 20 8 18,00 60 11,84 11,56 9,08

Tarih 8 4 3 3,25 41 4,03 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 4 2 3,50 44 3,01 2,68 2,05

Felsefe 8 6 1 5,75 72 4,01 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 2,32 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 18 7 16,25 54 13,38 13,73 11,63

Matematik 30 11 10 8,50 28 8,46 7,78 7,39

Fizik 10 5 3 4,25 43 2,21 1,22 1,22

Kimya 10 5 2 4,50 45 1,62 1,27 1,12

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 2,43 2,13 1,36

TYT Fen 30 16 9 13,75 46 6,25 4,62 3,69

Toplam: 120 65 34 56,50 47 39,93 37,69 31,80

TYT Türkçe BEA BCDC cBceCDACDBEACDcebdaBB

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal EBcdb BACEc BeD CBDD EaECbC DC

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik CeCbbDCBCDaa  AaaB   B  ae  Ce

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen EDeeC Bc DCA Ac Cd ECdecbACADA

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 4 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Halk Hikâyeleri 4 3 1 75
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 1 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 0 67
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 2 0 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 2 3 40
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 1 2 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 4 2 67
Binom açılımını yapar. 7 2 0 29
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 3 17

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 2 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 5 2 50

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 5 2 71
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN BARAZ 949 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,484 236,540 15 64 64 64 3683

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 11 15 7,25 24 11,84 11,56 9,08

Tarih 8 5 3 4,25 53 4,03 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 4 3 3,25 41 3,01 2,68 2,05

Felsefe 8 1 6 -0,50 -6 4,01 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 0,00 0 2,32 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 11 16 7,00 23 13,38 13,73 11,63

Matematik 30 5 13 1,75 6 8,46 7,78 7,39

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 2,21 1,22 1,22

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 1,62 1,27 1,12

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 2,43 2,13 1,36

TYT Fen 30 6 17 1,75 6 6,25 4,62 3,69

Toplam: 120 33 61 17,75 15 39,93 37,69 31,80

TYT Türkçe  dADcCbC cBcbCcAeeBEAbDc dbbe 

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal EBECAcdeCdEdBa C accbEddeba eC

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik aDbabD a  cc   Dbe b    acbDC 

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen a Ceabd bca d  adeD CbebcAC De

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 0 0 0
Tiyatro Türleri 1 0 1 0
HİKÂYE 4 4 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 3 40
Halk Hikâyeleri 4 1 3 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 1 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 1 1 50
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 0 3 0
FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 0 2 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 1 4 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 3 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 1 1 17
Binom açılımını yapar. 7 0 2 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 3 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 4 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 1 5 10

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 4 3 57
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M ENES BOZDAĞ 164 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,549 236,540 12 50 50 50 2721

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 15 9,25 31 11,84 11,56 9,08

Tarih 8 5 3 4,25 53 4,03 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 5 3 4,25 53 3,01 2,68 2,05

Felsefe 8 1 4 0,00 0 4,01 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 2,32 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 12 11 9,25 31 13,38 13,73 11,63

Matematik 30 9 4 8,00 27 8,46 7,78 7,39

Fizik 10 3 4 2,00 20 2,21 1,22 1,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,62 1,27 1,12

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 2,43 2,13 1,36

TYT Fen 30 3 4 2,00 7 6,25 4,62 3,69

Toplam: 120 37 34 28,50 24 39,93 37,69 31,80

TYT Türkçe BaADBeDCbdBcebDAdDabACD cbeb d

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal EBdCbBBdCEbABcaC B adda  bC   

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik CcCEbD B bD  C       B  Ca    

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen EDda eB d                     

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 0 1 0
HİKÂYE 4 3 1 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 3 40
Halk Hikâyeleri 4 1 2 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 1 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 3 0 100
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 1 1 50
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 1 1 25
FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 1 0 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 3 1 60
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 3 1 60
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 0 1 0
Binom açılımını yapar. 7 1 0 14
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 1 17

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 2 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED BAĞCI 0 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,060 236,540 10 40 40 40 2222

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 11 11,25 38 11,84 11,56 9,08

Tarih 8 5 2 4,50 56 4,03 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 5 3 4,25 53 3,01 2,68 2,05

Felsefe 8 2 0 2,00 25 4,01 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 2,32 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 15 6 13,50 45 13,38 13,73 11,63

Matematik 30 9 7 7,25 24 8,46 7,78 7,39

Fizik 10 1 3 0,25 3 2,21 1,22 1,22

Kimya 10 2 1 1,75 18 1,62 1,27 1,12

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 2,43 2,13 1,36

TYT Fen 30 3 5 1,75 6 6,25 4,62 3,69

Toplam: 120 41 29 33,75 28 39,93 37,69 31,80

TYT Türkçe BaADBeDCbdBceCDAdDabACD c  b  

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal EBdC BBdCEbABcaC  D    E bC DC

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik CDdbbD B b D   e     B  Ca DaD

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen d bb     DCc A             e  

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 0 1 0
HİKÂYE 4 3 1 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Halk Hikâyeleri 4 1 2 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 0 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 3 0 100
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 1 1 50
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 1 0 25
FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
Felsefi Düşünce 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 1 0 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 3 2 60
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 1 1 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 0 2 0
Binom açılımını yapar. 7 1 0 14
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 3 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 2 1 20

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESİBE NUR KAYA 153 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
407,118 236,540 1 1 1 1 48

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 21 6 19,50 65 11,84 11,56 9,08

Tarih 8 7 1 6,75 84 4,03 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 7 1 6,75 84 3,01 2,68 2,05

Felsefe 8 7 0 7,00 88 4,01 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 2,32 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 24 3 23,25 78 13,38 13,73 11,63

Matematik 30 25 3 24,25 81 8,46 7,78 7,39

Fizik 10 8 2 7,50 75 2,21 1,22 1,22

Kimya 10 8 1 7,75 78 1,62 1,27 1,12

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 2,43 2,13 1,36

TYT Fen 30 23 5 21,75 73 6,25 4,62 3,69

Toplam: 120 93 17 88,75 74 39,93 37,69 31,80

TYT Türkçe ACaBaACDc   eeBBEADBCDCEbBEDCD

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal ABBAEBaCBBDCCEdAAE ECBDD  CCbC

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik DaB CcBDACcADCDCDCEADCBCD DCCA

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen DBbADEDCeCECBeECA ADAaADACEb A

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 5 0 100
Halk Hikâyeleri 4 3 1 75
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 2 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 3 0 100
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 2 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 2 0 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 5 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 4 0 80
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 5 1 83
Binom açılımını yapar. 7 5 1 71
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 5 1 83

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 8 1 80

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 5 1 71
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
İnterfaz 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA YILMAZ 972 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,514 236,540 4 7 7 7 821

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 18 12 15,00 50 11,84 11,56 9,08

Tarih 8 4 4 3,00 38 4,03 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 5 3 4,25 53 3,01 2,68 2,05

Felsefe 8 6 2 5,50 69 4,01 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,32 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 18 12 15,00 50 13,38 13,73 11,63

Matematik 30 15 11 12,25 41 8,46 7,78 7,39

Fizik 10 7 3 6,25 63 2,21 1,22 1,22

Kimya 10 2 8 0,00 0 1,62 1,27 1,12

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 2,43 2,13 1,36

TYT Fen 30 14 16 10,00 33 6,25 4,62 3,69

Toplam: 120 65 51 52,25 44 39,93 37,69 31,80

TYT Türkçe BaADBCeCEedaDCDACaaEACDceaCceB

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal EBbebcBAeEcABBDedBDDAEaECECceb

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik CDCEbDCBCD Da eDcB baB eacADaa

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen EDCbCbBeADCdacededDbCbbDAAebDc

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 0 1 0
HİKÂYE 4 4 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0
Dede Korkut Hikâyeleri 5 4 1 80
Halk Hikâyeleri 4 2 2 50
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 1 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 2 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 1 1 50
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 5 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 1 2 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 4 2 67
Binom açılımını yapar. 7 2 3 29
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 4 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 2 8 20

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 5 2 71
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET 983 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,095 236,540 16 65 65 65 3691

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 8 12 5,00 17 11,84 11,56 9,08

Tarih 8 4 3 3,25 41 4,03 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 1 5 -0,25 -3 3,01 2,68 2,05

Felsefe 8 2 1 1,75 22 4,01 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 -0,25 -4 2,32 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 7 10 4,50 15 13,38 13,73 11,63

Matematik 30 5 2 4,50 15 8,46 7,78 7,39

Fizik 10 0 0 0,00 0 2,21 1,22 1,22

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 1,62 1,27 1,12

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 2,43 2,13 1,36

TYT Fen 30 5 6 3,50 12 6,25 4,62 3,69

Toplam: 120 25 30 17,50 15 39,93 37,69 31,80

TYT Türkçe d AecCD  eB e      bACDceaaaaB

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal bBbCA BceEbd c beB     E  a   

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik CcCEbD                    A   

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen            c  a  d  CE eA CeaA

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 1 0 0 0
HİKÂYE 4 3 1 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 0 50
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 0 1 0
Halk Hikâyeleri 4 1 1 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 0 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Kayaçlar 2 0 2 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 1 1 25
FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
Felsefi Düşünce 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 3 1 60
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 0 0 0
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 0 17

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 4 2 57
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE GÖRGÜLÜ 979 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,284 236,540 6 17 17 17 1277

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 20 10 17,50 58 11,84 11,56 9,08

Tarih 8 6 1 5,75 72 4,03 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 5 3 4,25 53 3,01 2,68 2,05

Felsefe 8 6 1 5,75 72 4,01 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,32 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 13,38 13,73 11,63

Matematik 30 9 8 7,00 23 8,46 7,78 7,39

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 2,21 1,22 1,22

Kimya 10 0 6 -1,50 -15 1,62 1,27 1,12

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 2,43 2,13 1,36

TYT Fen 30 5 16 1,00 3 6,25 4,62 3,69

Toplam: 120 55 41 44,75 37 39,93 37,69 31,80

TYT Türkçe AdDaEACDAaECeeBadADBCDeEABceCD

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal  BBAEBEbBBDCeEceAd ECBDDEbCCcC

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik Dba      ec c aCDCabDC CD    A

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen   cc deCe  eab  e deAbA AadCcb

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 1 0 1 0
HİKÂYE 4 4 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Halk Hikâyeleri 4 2 2 50
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 1 1 50
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 1 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 0 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 2 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 3 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 3 1 60
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 5 1 83
Binom açılımını yapar. 7 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 4 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 0 6 0

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 2 4 29
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞRA D 991 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,898 236,540 14 60 60 60 3253

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 12 12 9,00 30 11,84 11,56 9,08

Tarih 8 5 1 4,75 59 4,03 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 2 2 1,50 19 3,01 2,68 2,05

Felsefe 8 5 0 5,00 63 4,01 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 2,32 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 13 4 12,00 40 13,38 13,73 11,63

Matematik 30 6 9 3,75 13 8,46 7,78 7,39

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 2,21 1,22 1,22

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 1,62 1,27 1,12

Biyoloji 10 0 5 -1,25 -13 2,43 2,13 1,36

TYT Fen 30 1 11 -1,75 -6 6,25 4,62 3,69

Toplam: 120 32 36 23,00 19 39,93 37,69 31,80

TYT Türkçe AdeBbAbDcb b  aB AD CbCdbBc CD

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal A BeEB C  b CEa AE   BDD  C c 

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik          acbDC aDbabD a  Dc  A

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen   bec Deb          a  b e de b

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 0 0 0
HİKÂYE 4 3 1 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 1 60
Halk Hikâyeleri 4 1 3 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 0 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 0 67
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Kayaçlar 2 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 1 4 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 1 2 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 1 0 17
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 3 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 0 2 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BOZDOĞAN 998 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,748 236,540 13 52 52 52 2809

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 17 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 11 13 7,75 26 11,84 11,56 9,08

Tarih 8 4 4 3,00 38 4,03 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 0 5 -1,25 -16 3,01 2,68 2,05

Felsefe 8 6 2 5,50 69 4,01 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 2,32 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 14 12 11,00 37 13,38 13,73 11,63

Matematik 30 7 2 6,50 22 8,46 7,78 7,39

Fizik 10 1 0 1,00 10 2,21 1,22 1,22

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 1,62 1,27 1,12

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 2,43 2,13 1,36

TYT Fen 30 3 3 2,25 8 6,25 4,62 3,69

Toplam: 120 35 30 27,50 23 39,93 37,69 31,80

TYT Türkçe ACacaACDc   aBBdEA  aeabd ceCD

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal AccbEBbC c be bdAEdEeBDDED CEa

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik D          AD  CcCEbD         

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen      E          c  a C   Cd   

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Halk Hikâyeleri 4 2 2 50
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 1 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 0 2 0
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Kayaçlar 2 0 2 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 3 1 60
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 1 0 17
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 2 0 29
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EFE 982 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,011 236,540 9 29 29 29 1614

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 16 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 9 13 5,75 19 13,22 11,56 9,08

Tarih 8 3 4 2,00 25 3,69 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 5 3 4,25 53 2,70 2,68 2,05

Felsefe 8 6 2 5,50 69 5,28 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 2,69 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 16 13 12,75 43 14,36 13,73 11,63

Matematik 30 17 10 14,50 48 8,67 7,78 7,39

Fizik 10 4 4 3,00 30 1,12 1,22 1,22

Kimya 10 2 0 2,00 20 1,03 1,27 1,12

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 2,80 2,13 1,36

TYT Fen 30 9 9 6,75 23 4,95 4,62 3,69

Toplam: 120 51 45 39,75 33 41,20 37,69 31,80

TYT Türkçe Bab aCeCb  ED DAaeaddCccDb    

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal EBdbb dACEaABBbaCBDDAddECbCdeb

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik CDCEbDCBeDDadCADca e da CBADCc

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen EDea bB dD   AD     C b bACcee

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 0 1 0
HİKÂYE 4 0 4 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 5 4 0 80
Halk Hikâyeleri 4 1 3 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 1 1 50
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 1 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 3 0 100
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 1 1 50
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 4 1 80
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 3 2 60
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 4 2 67
Binom açılımını yapar. 7 0 4 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 5 1 83

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 2 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 2 0 20

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 3 3 43
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
İnterfaz 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR ZORBA 971 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,816 236,540 11 32 32 32 1678

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 16 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 12 10,00 33 13,22 11,56 9,08

Tarih 8 5 2 4,50 56 3,69 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 5 2 4,50 56 2,70 2,68 2,05

Felsefe 8 8 0 8,00 100 5,28 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,69 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 14,36 13,73 11,63

Matematik 30 9 9 6,75 23 8,67 7,78 7,39

Fizik 10 1 1 0,75 8 1,12 1,22 1,22

Kimya 10 1 2 0,50 5 1,03 1,27 1,12

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 2,80 2,13 1,36

TYT Fen 30 5 7 3,25 11 4,95 4,62 3,69

Toplam: 120 48 35 39,25 33 41,20 37,69 31,80

TYT Türkçe aEADBCDCEbBceCD d adbCDceba   

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal bB eABBACEE BBcaCBDDAECECcaEDb

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik CDaEb C Cebcd   cB      ac DCD

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen  Dd        c     d ECb bcA  De

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 2 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 2 40
Halk Hikâyeleri 4 1 3 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 1 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 2 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 0 67
Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 1 1 50
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 3 2 60
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 3 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 2 2 33
Binom açılımını yapar. 7 1 0 14
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 3 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 1 2 10

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 3 3 43
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ORÇAN 952 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,651 236,540 5 14 14 14 1211

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 16 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 20 7 18,25 61 13,22 11,56 9,08

Tarih 8 6 2 5,50 69 3,69 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 4 4 3,00 38 2,70 2,68 2,05

Felsefe 8 6 2 5,50 69 5,28 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,69 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 14,36 13,73 11,63

Matematik 30 5 6 3,50 12 8,67 7,78 7,39

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,12 1,22 1,22

Kimya 10 3 5 1,75 18 1,03 1,27 1,12

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 2,80 2,13 1,36

TYT Fen 30 10 15 6,25 21 4,95 4,62 3,69

Toplam: 120 55 38 45,50 38 41,20 37,69 31,80

TYT Türkçe AC BEACDce  eeeBEADBCDCEbBEeCD

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal cBBAEBEdBcDeCEceAEaEeBDDEeCCEa

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik   a      acdDC         eD DC b

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen aebd EDde  ddbECcc DACb ACEdbb

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 4 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 4 1 80
Halk Hikâyeleri 4 3 1 75
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 1 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 1 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 0 2 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 1 0 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 1 0 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 1 2 17
Binom açılımını yapar. 7 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 3 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 3 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 3 5 30

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 4 2 57
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
İnterfaz 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR UYKUN 939 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,832 236,540 1 5 5 5 623

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 16 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 20 9 17,75 59 13,22 11,56 9,08

Tarih 8 6 1 5,75 72 3,69 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 5 1 4,75 59 2,70 2,68 2,05

Felsefe 8 6 1 5,75 72 5,28 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 2,69 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 23 3 22,25 74 14,36 13,73 11,63

Matematik 30 10 4 9,00 30 8,67 7,78 7,39

Fizik 10 4 2 3,50 35 1,12 1,22 1,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,03 1,27 1,12

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 2,80 2,13 1,36

TYT Fen 30 9 6 7,50 25 4,95 4,62 3,69

Toplam: 120 62 22 56,50 47 41,20 37,69 31,80

TYT Türkçe BEADBCDCb BEDCDACDBaACbcaaaedB

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal EBEC BBdCEEAB  eCBDbAE ECECEDC

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik CDCEbD B D a  ec        CB D  

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen EDCe  Bd            Cd DbACbcA

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 2 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 5 0 100
Halk Hikâyeleri 4 3 1 75
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 0 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 3 0 100
Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 3 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 4 1 80
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 1 1 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 1 2 17
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 3 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 1 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 5 2 71
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE 907 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,761 236,540 13 37 37 37 1870

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 16 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 7 11,25 38 13,22 11,56 9,08

Tarih 8 4 1 3,75 47 3,69 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 3 2 2,50 31 2,70 2,68 2,05

Felsefe 8 5 2 4,50 56 5,28 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 2,69 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 14 9 11,75 39 14,36 13,73 11,63

Matematik 30 10 8 8,00 27 8,67 7,78 7,39

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,12 1,22 1,22

Kimya 10 1 0 1,00 10 1,03 1,27 1,12

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 2,80 2,13 1,36

TYT Fen 30 8 7 6,25 21 4,95 4,62 3,69

Toplam: 120 45 31 37,25 31 41,20 37,69 31,80

TYT Türkçe AC BEdbDce a  BBEAD Ce    Eb D

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal  BB EB bB DeeE  AE EdBDbdeCCca

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik Db   aa  ac     b EbDCBCDDbCC 

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen  aA  Ebeb  C        ACADcCd  d

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 0 50
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 1 60
Halk Hikâyeleri 4 2 2 50
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 1 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 0 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 1 33
Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 1 2 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 1 2 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 4 1 80
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 4 1 67
Binom açılımını yapar. 7 0 2 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 1 0 10

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 4 2 57
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE KISA 957 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,028 236,540 15 47 47 47 2657

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 16 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 17 9 14,75 49 13,22 11,56 9,08

Tarih 8 5 3 4,25 53 3,69 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 2 4 1,00 13 2,70 2,68 2,05

Felsefe 8 7 1 6,75 84 5,28 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,69 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 17 11 14,25 48 14,36 13,73 11,63

Matematik 30 1 5 -0,25 -1 8,67 7,78 7,39

Fizik 10 1 3 0,25 3 1,12 1,22 1,22

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 1,03 1,27 1,12

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 2,80 2,13 1,36

TYT Fen 30 3 10 0,50 2 4,95 4,62 3,69

Toplam: 120 38 35 29,25 24 41,20 37,69 31,80

TYT Türkçe dCD dACDcDaacBBdEADBCDbEcB   D

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal ABBAbBaa cbeCE eAcCECBDDcDCCbb

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik c        baAbb                

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen    d  Dde  ea   c   A ea  dCa 

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 1 1 20
Halk Hikâyeleri 4 2 1 50
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 1 1 50
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 1 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 2 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Kayaçlar 2 0 2 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 1 2 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 0 1 0
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 4 17

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 1 2 14
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE KOCA 993 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,978 236,540 2 6 6 6 714

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 16 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 13 11,75 39 13,22 11,56 9,08

Tarih 8 7 1 6,75 84 3,69 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 6 2 5,50 69 2,70 2,68 2,05

Felsefe 8 5 1 4,75 59 5,28 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 2,69 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 20 6 18,50 62 14,36 13,73 11,63

Matematik 30 15 7 13,25 44 8,67 7,78 7,39

Fizik 10 3 3 2,25 23 1,12 1,22 1,22

Kimya 10 5 2 4,50 45 1,03 1,27 1,12

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 2,80 2,13 1,36

TYT Fen 30 13 9 10,75 36 4,95 4,62 3,69

Toplam: 120 63 35 54,25 45 41,20 37,69 31,80

TYT Türkçe BEeDcCaeEbBEe Dbd BEACDceaaeBB

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal EBECbBBACEEbBcDCC DDAE cC b cC

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik CDCE DC CDae CAecB   B  aBADbe

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen cbCe  B A Cc Ab C DECd DAAaAad

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 2 40
Halk Hikâyeleri 4 2 2 50
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 1 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 1 1 50
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 1 1 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 4 1 80
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 1 1 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 4 2 67
Binom açılımını yapar. 7 2 0 29
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 3 3 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 1 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 5 2 50

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 4 3 57
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ KILIÇ 0 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,015 236,540 14 41 41 41 2227

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 16 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 13 11,75 39 13,22 11,56 9,08

Tarih 8 4 2 3,50 44 3,69 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 4 4 3,00 38 2,70 2,68 2,05

Felsefe 8 5 2 4,50 56 5,28 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 2,69 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 14,36 13,73 11,63

Matematik 30 5 9 2,75 9 8,67 7,78 7,39

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,12 1,22 1,22

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 1,03 1,27 1,12

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 2,80 2,13 1,36

TYT Fen 30 6 15 2,25 8 4,95 4,62 3,69

Toplam: 120 45 45 33,75 28 41,20 37,69 31,80

TYT Türkçe baDBaAeDceaCb BBceDBCDCb BceCD

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal  BBcEBb BeDeCEcbAE caBDDEDCCEC

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik b B   d  aa DCaC  abD   a b   

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen bab  EDeeedede      ACbbeC bDb

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 0 1 0
HİKÂYE 4 2 2 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 3 40
Halk Hikâyeleri 4 1 3 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 0 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 0 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 0 2 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 3 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 1 2 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 0 2 0
Binom açılımını yapar. 7 1 1 14
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 3 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 4 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 0 4 0

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 4 3 57
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
İnterfaz 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA KARABAYIR 986 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,362 236,540 8 28 28 28 1605

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 16 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 16 8 14,00 47 13,22 11,56 9,08

Tarih 8 3 1 2,75 34 3,69 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 2 2 1,50 19 2,70 2,68 2,05

Felsefe 8 2 2 1,50 19 5,28 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 0,25 4 2,69 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 8 8 6,00 20 14,36 13,73 11,63

Matematik 30 16 2 15,50 52 8,67 7,78 7,39

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 1,12 1,22 1,22

Kimya 10 3 3 2,25 23 1,03 1,27 1,12

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 2,80 2,13 1,36

TYT Fen 30 6 5 4,75 16 4,95 4,62 3,69

Toplam: 120 46 23 40,25 34 41,20 37,69 31,80

TYT Türkçe e  e ACDA aCbeBB bDBCDCEbBEe D

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal   BAaB   ac CE  AE cd    Db ca

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik DE       CBADbDCDCEbDCBC    C 

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen   e        edDbCA   A e AC    

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 2 40
Halk Hikâyeleri 4 2 1 50
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 0 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 0 67
Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Kayaçlar 2 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 1 1 25
FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 4 0 80
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 2 1 40
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 4 0 67
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 5 1 83

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 3 3 30

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 3 0 43
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR HARSE 999 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,876 236,540 12 36 36 36 1865

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 16 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 13 10,75 36 13,22 11,56 9,08

Tarih 8 6 0 6,00 75 3,69 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 1 1 0,75 9 2,70 2,68 2,05

Felsefe 8 3 4 2,00 25 5,28 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 2,69 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 16 5 14,75 49 14,36 13,73 11,63

Matematik 30 6 7 4,25 14 8,67 7,78 7,39

Fizik 10 3 2 2,50 25 1,12 1,22 1,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,03 1,27 1,12

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 2,80 2,13 1,36

TYT Fen 30 9 6 7,50 25 4,95 4,62 3,69

Toplam: 120 45 31 37,25 31 41,20 37,69 31,80

TYT Türkçe BcA cCDabe c CDACbeEACacebCcBB

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal EBE  BBA E   a  aBbDAd cCECEDC

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik bD d      c    cc    c  CcADCD

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen ED   Da d           CdbeAACbDA

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 0 1 0
HİKÂYE 4 3 1 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 1 60
Halk Hikâyeleri 4 2 2 50
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 0 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 0 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 0 33
Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Kayaçlar 2 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
Felsefi Düşünce 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 3 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 1 2 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 0 2 0
Binom açılımını yapar. 7 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 5 1 83

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 1 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 6 1 86
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE SENA 990 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,887 236,540 4 11 11 11 998

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 16 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 19 1 18,75 63 13,22 11,56 9,08

Tarih 8 4 1 3,75 47 3,69 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 1 1 0,75 9 2,70 2,68 2,05

Felsefe 8 7 0 7,00 88 5,28 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,69 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 15 5 13,75 46 14,36 13,73 11,63

Matematik 30 16 1 15,75 53 8,67 7,78 7,39

Fizik 10 0 0 0,00 0 1,12 1,22 1,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,03 1,27 1,12

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 2,80 2,13 1,36

TYT Fen 30 1 1 0,75 3 4,95 4,62 3,69

Toplam: 120 51 8 49,00 41 41,20 37,69 31,80

TYT Türkçe  EADBCDC  BEeCDAC   ACDA    BB

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal EB b  BA     cD CBDDAE ECcecDC

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik CDCEbDC C DD  AD        CB DCD

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen                            e A

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 0 0 0
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 4 1 80
Halk Hikâyeleri 4 3 0 75
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 1 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 0 0 0
Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Kayaçlar 2 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 1 2 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 5 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 1 1 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 4 0 67
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 5 0 83

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 1 0 14
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİLE AKTOP 977 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,594 236,540 6 15 15 15 1241

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 16 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 14 9,50 32 13,22 11,56 9,08

Tarih 8 4 3 3,25 41 3,69 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 4 1 3,75 47 2,70 2,68 2,05

Felsefe 8 6 2 5,50 69 5,28 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,69 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 18 8 16,00 53 14,36 13,73 11,63

Matematik 30 13 6 11,50 38 8,67 7,78 7,39

Fizik 10 1 3 0,25 3 1,12 1,22 1,22

Kimya 10 2 3 1,25 13 1,03 1,27 1,12

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 2,80 2,13 1,36

TYT Fen 30 10 9 7,75 26 4,95 4,62 3,69

Toplam: 120 54 37 44,75 37 41,20 37,69 31,80

TYT Türkçe aEADdCDCbbebedDACe EcCDca  beB

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal bBdC eBAeEE  B CCeDDAEaECcCaDC

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik CDCEADCBeDbD    b    B  acAD c

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen bD d     cC   eEe b CdebAACADA

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 3 40
Halk Hikâyeleri 4 2 1 50
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 1 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 1 33
Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Kayaçlar 2 2 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 5 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 2 1 40
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 2 2 33
Binom açılımını yapar. 7 1 0 14
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 3 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 2 3 20

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 6 1 86
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL KARAGÖZ 976 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,525 236,540 3 9 9 9 877

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 16 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 23 7 21,25 71 13,22 11,56 9,08

Tarih 8 1 3 0,25 3 3,69 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 3 1 2,75 34 2,70 2,68 2,05

Felsefe 8 7 0 7,00 88 5,28 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 2,69 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 15 4 14,00 47 14,36 13,73 11,63

Matematik 30 11 3 10,25 34 8,67 7,78 7,39

Fizik 10 2 2 1,50 15 1,12 1,22 1,22

Kimya 10 2 1 1,75 18 1,03 1,27 1,12

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 2,80 2,13 1,36

TYT Fen 30 7 5 5,75 19 4,95 4,62 3,69

Toplam: 120 56 19 51,25 43 41,20 37,69 31,80

TYT Türkçe BEADBCDCbbBceCDACDeEACDADaCeBB

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal bB    ecCE bB   CBDDAE EC C DC

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik CDCEbD         DEa      CcAD D

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen dD    B d CA    e      D A bbA

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 4 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Halk Hikâyeleri 4 3 1 75
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 1 1 50
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 0 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 2 0 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 4 0 80
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 2 0 33
Binom açılımını yapar. 7 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 4 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 0 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 2 1 20

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 3 1 43
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMA TEKEREK 921 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,434 236,540 16 62 62 62 3378

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 16 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 11 6 9,50 32 13,22 11,56 9,08

Tarih 8 2 0 2,00 25 3,69 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 1 2 0,50 6 2,70 2,68 2,05

Felsefe 8 4 1 3,75 47 5,28 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,69 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 7 3 6,25 21 14,36 13,73 11,63

Matematik 30 6 5 4,75 16 8,67 7,78 7,39

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 1,12 1,22 1,22

Kimya 10 1 0 1,00 10 1,03 1,27 1,12

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 2,80 2,13 1,36

TYT Fen 30 2 4 1,00 3 4,95 4,62 3,69

Toplam: 120 26 18 21,50 18 41,20 37,69 31,80

TYT Türkçe d AD     AB   DA DeEAC ceaC  c

Cevap Anahtarı A BEADBCDCEABEDCDACDBEACDADECDBB

TYT Sosyal EB      C    cb  B cAEC       

Cevap Anahtarı A EBECABBACEEABBDCCBDDAECECECEDC

TYT Matematik CDdE e B   D   c        ac D  

Cevap Anahtarı A CDCEADCBCDDDCCADEBDCEBDACBADCD

TYT Fen    a      C         Cb     b d

Cevap Anahtarı A EDCCCDBAADCAEADECBDECECDAACADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 1 0 0 0
HİKÂYE 4 3 0 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 0 40
Halk Hikâyeleri 4 1 2 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 0 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 0 33
Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Kayaçlar 2 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 2 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 4 1 80
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 1 0 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 0 1 0
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 2 17

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 1 0 10

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 1 1 14
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KALAY 978 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,883 236,540 10 31 31 31 1675

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 16 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 15 9,25 31 13,22 11,56 9,08

Tarih 8 5 2 4,50 56 3,69 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 4 3 3,25 41 2,70 2,68 2,05

Felsefe 8 6 2 5,50 69 5,28 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 2,69 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 17 11 14,25 48 14,36 13,73 11,63

Matematik 30 15 7 13,25 44 8,67 7,78 7,39

Fizik 10 2 5 0,75 8 1,12 1,22 1,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,03 1,27 1,12

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 2,80 2,13 1,36

TYT Fen 30 5 10 2,50 8 4,95 4,62 3,69

Toplam: 120 50 43 39,25 33 41,20 37,69 31,80

TYT Türkçe beDcaACDbeaCeaBdaAa eDCbABEe D

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal bB AEBEbBBb* EdAAEdEdBDDaDdaEb

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik cd       CBADCcCDCE DCBeDDadaA

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen bBdd  Dea           ACceeC b b

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 1 0 1 0
HİKÂYE 4 3 1 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 2 40
Halk Hikâyeleri 4 1 3 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 1 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 1 1 50
Haçlılar Karşısında Türkler 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 0 67
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 1 1 50
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 0 3 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 4 1 80
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 2 2 40
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 3 3 50
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 5 1 83

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 2 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 3 3 43
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
İnterfaz 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BOZDAĞ 987 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,731 236,540 7 27 27 27 1596

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 5041

Katılımlar: 16 67 67 67 5041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 19 7 17,25 58 13,22 11,56 9,08

Tarih 8 1 2 0,50 6 3,69 3,45 2,47

Coğrafya-1 8 2 2 1,50 19 2,70 2,68 2,05

Felsefe 8 7 0 7,00 88 5,28 4,77 4,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,69 2,84 2,77

TYT Sosyal 30 13 6 11,50 38 14,36 13,73 11,63

Matematik 30 7 4 6,00 20 8,67 7,78 7,39

Fizik 10 2 1 1,75 18 1,12 1,22 1,22

Kimya 10 3 3 2,25 23 1,03 1,27 1,12

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 2,80 2,13 1,36

TYT Fen 30 7 5 5,75 19 4,95 4,62 3,69

Toplam: 120 46 22 40,50 34 41,20 37,69 31,80

TYT Türkçe A DeEACDceaCeBBBEADBCDb   cDCD

Cevap Anahtarı B ACDBEACDADECDBBBEADBCDCEABEDCD

TYT Sosyal   e bB  B   Cdc AE ECBDD DbCcC

Cevap Anahtarı B ABBAEBECBBDCCEEAAECECBDDEDCCEC

TYT Matematik eb       CB DbDCDdE           

Cevap Anahtarı B DEBDCEBDACBADCDCDCEADCBCDDDCCA

TYT Fen       DCa  d  ECc AcA b  C    

Cevap Anahtarı B DBAADEDCCCECBDECAEADACADACECDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 1 1 0 100
HİKÂYE 4 4 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 5 4 1 80
Halk Hikâyeleri 4 1 2 25
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 2 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 0 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 2 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 1 33
Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Kayaçlar 2 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 3 2 0 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Sıralama ve Seçme 5 3 1 60
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 5 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 6 0 2 0
Binom açılımını yapar. 7 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 4 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 10 3 3 30

Biyoloji S D Y B%

Mitotik Evre 7 2 0 29
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
İnterfaz 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
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