
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF 1.SAYI 50 50 50 4370

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SOZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,07 8,81 7,87 3,42 1,97 2,93 2,56 2,10 2,04 3,92 1,23 3,62 3,25 1,19 2,95 7,84 6,44 6,23 1,35 2,80 0,65 2,18 1,65 1,77 2,29 1,87 1,82 36,88 28,06 29,88 218,580 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 11,66 7,46 9,80 4,18 2,16 3,64 3,60 1,92 3,12 5,24 1,06 4,97 4,38 0,98 4,14 7,94 5,98 6,44 0,60 1,72 0,17 1,56 1,08 1,29 1,42 1,56 1,03 40,58 23,92 34,60 236,840 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 307 BÜŞRA ORÇAN 11A 13 7 11,25 4 3 3,25 3 1 2,75 7 1 6,75 4 1 3,75 17 6 15,50 5 3 4,25 6 3 5,25 3 5 1,75 62 30 54,50 292,176 432 295,667 1084 284,587 125 284,762 158

2 347 ELİF AKGÜL 11A 12 4 11,00 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 19 2 18,50 3 4 2,00 5 5 3,75 6 2 5,50 58 17 53,75 290,126 449 261,856 1730 306,963 91 301,103 106

3 382 NESİBESU CEYHAN 11A 9 5 7,75 4 3 3,25 2 4 1,00 8 0 8,00 4 2 3,50 18 5 16,75 2 2 1,50 7 2 6,50 3 5 1,75 57 28 50,00 280,059 575 270,342 1571 285,460 122 268,387 270

4 304 İLAYDA ÇINAR 11A 9 3 8,25 4 0 4,00 5 1 4,75 4 1 3,75 19 5 17,75 1 5 -0,25 8 0 8,00 4 5 2,75 54 20 49,00 277,254 608 248,152 1955 298,989 100 277,817 202

5 316 RAHİME 11C 21 6 19,50 5 2 4,50 4 4 3,00 7 1 6,75 5 1 4,75 9 6 7,50 51 20 46,00 267,208 799 364,493 247 161,225 1262 292,957 129

6 317 SALİHA TEMİZ 11A 12 2 11,50 3 1 2,75 2 1 1,75 6 0 6,00 5 0 5,00 13 9 10,75 1 0 1,00 4 2 3,50 4 3 3,25 50 18 45,50 267,060 805 289,177 1206 233,951 296 257,893 342

7 393 SARİYE ORÇAN 11A 8 5 6,75 5 2 4,50 4 1 3,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 20 7 18,25 0 9 -2,25 4 5 2,75 4 6 2,50 50 36 41,00 254,971 1078 243,762 2028 253,734 214 270,584 255

8 365 SEMRA YILDIRIM 11C 20 10 17,50 5 3 4,25 4 4 3,00 6 2 5,50 4 2 3,50 9 6 7,50 48 27 41,25 254,274 1097 332,690 557 161,225 1262 279,303 192

9 313 ZEYNEP DEMİR 11C 16 7 14,25 5 3 4,25 4 3 3,25 6 0 6,00 3 3 2,25 12 6 10,50 46 22 40,50 252,581 1130 309,861 848 180,623 917 275,163 215

10 350 ZEHRA M KUMRU 11C 18 8 16,00 6 2 5,50 6 2 5,50 6 2 5,50 5 1 4,75 4 4 3,00 45 19 40,25 251,679 1153 354,871 335 132,128 1850 241,990 522

11 402 MUHAMMED HACI 11C 19 9 16,75 5 2 4,50 5 3 4,25 7 0 7,00 6 0 6,00 3 5 1,75 45 19 40,25 251,590 1154 364,315 250 124,046 2069 239,590 553

12 299 SİMAY ORÇAN 11C 15 10 12,50 6 1 5,75 6 1 5,75 8 0 8,00 5 1 4,75 4 3 3,25 44 16 40,00 251,403 1161 355,298 330 133,745 1815 219,600 864

13 320 MEDİNE ŞANLI 11C 16 10 13,50 3 3 2,25 7 1 6,75 8 0 8,00 6 0 6,00 4 3 3,25 44 17 39,75 250,590 1186 352,328 358 133,745 1815 226,427 740

14 322 FATMANURBOZOKUL 11A 7 5 5,75 4 3 3,25 3 2 2,50 7 1 6,75 5 1 4,75 10 10 7,50 1 7 -0,75 5 3 4,25 6 4 5,00 48 36 39,00 249,747 1215 264,804 1682 220,120 414 199,085 1343

15 321 FATMANUR GÖZEL 11A 9 7 7,25 3 4 2,00 2 2 1,50 7 1 6,75 6 0 6,00 6 5 4,75 2 6 0,50 6 3 5,25 6 4 5,00 47 32 39,00 249,652 1217 267,225 1619 216,187 450 192,782 1512

16 308 ESRA NUR ÇALHAN 11A 10 1 9,75 7 1 6,75 6 1 5,75 6 0 6,00 5 5 3,75 1 3 0,25 3 3 2,25 5 3 4,25 43 17 38,75 248,513 1254 297,423 1051 182,900 878 203,833 1210

17 323 HATİCE  ÇELİK 11B 14 12 11,00 4 3 3,25 6 2 5,50 7 1 6,75 3 2 2,50 11 7 9,25 45 27 38,25 246,728 1305 304,131 927 172,541 1046 245,455 479

18 380 IRMAK GÜL 11A 9 1 8,75 1 1 0,75 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 16 4 15,00 1 1 0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 41 13 37,75 245,739 1334 234,702 2168 232,724 310 264,686 297

19 341 BERAT KUZU 11B 10 5 8,75 3 1 2,75 6 2 5,50 8 0 8,00 6 0 6,00 10 14 6,50 43 22 37,50 244,916 1361 317,203 736 154,759 1397 213,550 1005

20 352 YAREN KALLİ 11A 8 0 8,00 19 6 17,50 3 5 1,75 5 3 4,25 6 2 5,50 41 16 37,00 244,045 1382 160,154 3308 302,446 95 274,606 219

21 326 SELBİ GÜNTÜRK 11A 4 4 3,00 4 2 3,50 6 0 6,00 4 2 3,50 15 6 13,50 3 4 2,00 3 3 2,25 2 3 1,25 41 24 35,00 238,872 1544 219,462 2407 235,188 289 216,407 936

22 120 DÖNE ÇAKIROĞLU 11B 15 5 13,75 6 2 5,50 7 0 7,00 7 1 6,75 5 1 4,75 0 9 -2,25 40 18 35,50 238,775 1547 359,834 292 98,182 4106 195,045 1445

23 333 AHMET BOZDOĞANN 11B 14 10 11,50 5 2 4,50 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 8 5 6,75 41 23 35,25 238,350 1559 297,135 1056 156,376 1360 233,829 633

24 375 ŞEVVAL KOZAN 11C 16 6 14,50 7 1 6,75 5 2 4,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 5 0,75 39 15 35,25 237,993 1572 337,247 509 117,580 2242 218,214 894

25 319 NİSA AKÇAM 11B 15 10 12,50 8 0 8,00 4 3 3,25 5 2 4,50 4 2 3,50 3 2 2,50 39 19 34,25 235,458 1647 319,323 708 128,895 1932 215,088 963

26 407 AKİF ASLAN 11C 15 11 12,25 7 1 6,75 4 3 3,25 3 5 1,75 4 2 3,50 8 7 6,25 41 29 33,75 234,101 1681 287,831 1228 153,143 1422 235,941 591

27 335 SEVDE BAYANA 11B 15 13 11,75 4 4 3,00 5 2 4,50 7 1 6,75 6 0 6,00 2 4 1,00 39 24 33,00 232,081 1746 321,908 668 119,196 2191 200,943 1277

28 501 KEVSR 11C 14 6 12,50 5 2 4,50 2 2 1,50 7 1 6,75 4 2 3,50 6 8 4,00 38 21 32,75 231,298 1781 302,508 956 138,594 1699 224,112 769

29 359 BERAT CAN CEVİZ 11B 10 7 8,25 6 2 5,50 5 3 4,25 6 2 5,50 5 1 4,75 6 8 4,00 38 23 32,25 230,418 1809 297,181 1055 138,594 1699 195,097 1443
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF 1.SAYI 50 50 50 4370

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SOZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,07 8,81 7,87 3,42 1,97 2,93 2,56 2,10 2,04 3,92 1,23 3,62 3,25 1,19 2,95 7,84 6,44 6,23 1,35 2,80 0,65 2,18 1,65 1,77 2,29 1,87 1,82 36,88 28,06 29,88 218,580 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 11,66 7,46 9,80 4,18 2,16 3,64 3,60 1,92 3,12 5,24 1,06 4,97 4,38 0,98 4,14 7,94 5,98 6,44 0,60 1,72 0,17 1,56 1,08 1,29 1,42 1,56 1,03 40,58 23,92 34,60 236,840 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

30 356 ALİENGİNTÜRKMEN 11B 14 10 11,50 6 2 5,50 5 1 4,75 6 1 5,75 3 2 2,50 4 6 2,50 0 1 -0,25 38 23 32,25 230,022 1820 309,667 851 127,474 1974 208,261 1112

31 400 MERVE GÖK 11B 12 11 9,25 4 4 3,00 5 2 4,50 6 2 5,50 5 1 4,75 6 4 5,00 38 24 32,00 229,605 1834 288,562 1217 145,060 1572 207,940 1115

32 357 METİN GÜNEL 11C 12 7 10,25 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 5 1 4,75 5 4 4,00 36 18 31,50 228,100 1884 290,754 1165 138,594 1699 208,751 1086

33 330 SILA YAKAR 11B 15 14 11,50 3 5 1,75 4 3 3,25 5 3 4,25 4 1 3,75 8 5 6,75 39 31 31,25 227,258 1919 270,875 1561 156,376 1360 233,829 633

34 389 GÜL TAŞDEMİR 11B 15 14 11,50 2 4 1,00 5 3 4,25 6 2 5,50 5 1 4,75 5 6 3,50 38 30 30,50 225,178 1981 288,089 1225 135,361 1782 214,277 978

35 344 SEBİHAGÜL ARDIÇ 11A 5 1 4,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 14 6 12,50 1 1 0,75 5 3 4,25 4 6 2,50 35 20 30,00 224,872 1992 171,878 3158 243,724 252 222,338 807

36 348 GÜLSÜMNUR ÖZKAN 11A 9 8 7,00 4 4 3,00 4 0 4,00 8 0 8,00 4 2 3,50 6 13 2,75 0 9 -2,25 2 7 0,25 5 5 3,75 42 48 30,00 224,392 2011 283,042 1314 145,286 1566 179,043 1899

37 516 BİLAL ŞAHİN 11C 14 10 11,50 3 5 1,75 4 4 3,00 4 3 3,25 4 2 3,50 8 6 6,50 37 30 29,50 222,405 2089 259,931 1774 154,759 1397 232,325 648

38 351 VİLDAN KISA 11B 7 13 3,75 8 0 8,00 5 3 4,25 7 1 6,75 6 0 6,00 33 17 28,75 221,248 2132 302,266 960 112,730 2383 140,311 3103

39 404 BEKTAŞ AKTAŞ 11C 16 9 13,75 7 1 6,75 6 2 5,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 8 1,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 36 28 29,00 220,705 2157 295,680 1083 111,825 3718 214,597 974

40 386 HATİCE AKKUŞ 11B 13 14 9,50 7 1 6,75 5 3 4,25 6 2 5,50 3 3 2,25 1 2 0,50 35 25 28,75 220,563 2166 298,497 1035 115,963 2293 182,575 1811

41 379 İLKNUR ZORBA 11B 10 13 6,75 4 3 3,25 6 2 5,50 6 2 5,50 4 2 3,50 5 4 4,00 35 26 28,50 220,197 2177 273,076 1526 138,594 1699 184,856 1728

42 345 SAADET ORÇAN 11C 13 8 11,00 4 3 3,25 5 3 4,25 6 2 5,50 5 1 4,75 1 6 -0,50 34 23 28,25 218,998 2227 299,850 1006 109,497 3858 186,799 1675

43 337 AYSİMA İLERİ 11B 10 12 7,00 4 4 3,00 4 4 3,00 6 2 5,50 5 1 4,75 5 4 4,00 34 27 27,25 216,701 2319 264,546 1686 138,594 1699 186,563 1685

44 305 EBRAR ERGÜVEN 11B 12 15 8,25 1 4 0,00 6 2 5,50 7 1 6,75 5 1 4,75 4 8 2,00 35 31 27,25 216,553 2330 278,390 1407 125,662 2019 183,065 1781

45 152 EMİRHAN Ö *EK 11B 3 6 1,50 3 4 2,00 4 4 3,00 6 1 5,75 6 0 6,00 9 7 7,25 31 22 25,50 212,503 2472 232,091 2209 159,609 1300 168,567 2217

46 374 ÜMMÜGÜLSÜMKİRAZ 11A 8 6 6,50 1 0 1,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 6 2,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 29 17 24,75 210,041 2549 220,436 2391 166,190 1177 174,126 2068

47 372 NİLGÜN KOÇYİĞİT 11A 7 2 6,50 2 2 1,50 5 0 5,00 7 10 4,50 1 5 -0,25 5 3 4,25 2 7 0,25 29 29 21,75 201,667 2850 190,543 2874 170,780 1076 186,158 1707

48 370 SÜMEYYE ORÇAN 11A 8 7 6,25 4 2 3,50 2 5 0,75 5 3 4,25 5 0 5,00 4 4 3,00 1 8 -1,00 0 2 -0,50 1 5 -0,25 30 36 21,00 199,395 2924 240,378 2088 121,346 2124 175,427 2023

49 0 KİFAYETNUR 11A 7 4 6,00 2 2 1,50 5 1 4,75 7 12 4,00 1 3 0,25 6 1 5,75 0 6 -1,50 28 29 20,75 198,962 2937 185,835 2947 168,423 1120 179,736 1879

50 325 ZEHRA TÜRKMEN 11A 13 6 11,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 4 3,00 19 14 15,50 185,100 3364 108,850 3834 215,064 459 183,894 1767
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF 1.SAYI 50 50 50 4370

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SOZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,07 8,81 7,87 3,42 1,97 2,93 2,56 2,10 2,04 3,92 1,23 3,62 3,25 1,19 2,95 7,84 6,44 6,23 1,35 2,80 0,65 2,18 1,65 1,77 2,29 1,87 1,82 36,88 28,06 29,88 218,580 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 11,66 7,46 9,80 4,18 2,16 3,64 3,60 1,92 3,12 5,24 1,06 4,97 4,38 0,98 4,14 7,94 5,98 6,44 0,60 1,72 0,17 1,56 1,08 1,29 1,42 1,56 1,03 40,58 23,92 34,60 236,840 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
11A 11B 11C

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SOZ SAY EA
11A 11B 11C



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF 1.SAYI 50 50 50 4370

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SOZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,07 8,81 7,87 3,42 1,97 2,93 2,56 2,10 2,04 3,92 1,23 3,62 3,25 1,19 2,95 7,84 6,44 6,23 1,35 2,80 0,65 2,18 1,65 1,77 2,29 1,87 1,82 36,88 28,06 29,88 218,580 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 11,66 7,46 9,80 4,18 2,16 3,64 3,60 1,92 3,12 5,24 1,06 4,97 4,38 0,98 4,14 7,94 5,98 6,44 0,60 1,72 0,17 1,56 1,08 1,29 1,42 1,56 1,03 40,58 23,92 34,60 236,840 0,000 0,000 0,000

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 307 BÜŞRA ORÇAN 11A 13 7 11,25 4 3 3,25 3 1 2,75 7 1 6,75 4 1 3,75 17 6 15,50 5 3 4,25 6 3 5,25 3 5 1,75 62 30 54,50 292,176 432 295,667 1084 284,587 125 284,762 158

2 347 ELİF AKGÜL 11A 12 4 11,00 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 19 2 18,50 3 4 2,00 5 5 3,75 6 2 5,50 58 17 53,75 290,126 449 261,856 1730 306,963 91 301,103 106

3 382 NESİBESU CEYHAN 11A 9 5 7,75 4 3 3,25 2 4 1,00 8 0 8,00 4 2 3,50 18 5 16,75 2 2 1,50 7 2 6,50 3 5 1,75 57 28 50,00 280,059 575 270,342 1571 285,460 122 268,387 270

4 304 İLAYDA ÇINAR 11A 9 3 8,25 4 0 4,00 5 1 4,75 4 1 3,75 19 5 17,75 1 5 -0,25 8 0 8,00 4 5 2,75 54 20 49,00 277,254 608 248,152 1955 298,989 100 277,817 202

5 317 SALİHA TEMİZ 11A 12 2 11,50 3 1 2,75 2 1 1,75 6 0 6,00 5 0 5,00 13 9 10,75 1 0 1,00 4 2 3,50 4 3 3,25 50 18 45,50 267,060 805 289,177 1206 233,951 296 257,893 342

6 393 SARİYE ORÇAN 11A 8 5 6,75 5 2 4,50 4 1 3,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 20 7 18,25 0 9 -2,25 4 5 2,75 4 6 2,50 50 36 41,00 254,971 1078 243,762 2028 253,734 214 270,584 255

7 322 FATMANURBOZOKUL 11A 7 5 5,75 4 3 3,25 3 2 2,50 7 1 6,75 5 1 4,75 10 10 7,50 1 7 -0,75 5 3 4,25 6 4 5,00 48 36 39,00 249,747 1215 264,804 1682 220,120 414 199,085 1343

8 321 FATMANUR GÖZEL 11A 9 7 7,25 3 4 2,00 2 2 1,50 7 1 6,75 6 0 6,00 6 5 4,75 2 6 0,50 6 3 5,25 6 4 5,00 47 32 39,00 249,652 1217 267,225 1619 216,187 450 192,782 1512

9 308 ESRA NUR ÇALHAN 11A 10 1 9,75 7 1 6,75 6 1 5,75 6 0 6,00 5 5 3,75 1 3 0,25 3 3 2,25 5 3 4,25 43 17 38,75 248,513 1254 297,423 1051 182,900 878 203,833 1210

10 380 IRMAK GÜL 11A 9 1 8,75 1 1 0,75 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 16 4 15,00 1 1 0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 41 13 37,75 245,739 1334 234,702 2168 232,724 310 264,686 297

11 352 YAREN KALLİ 11A 8 0 8,00 19 6 17,50 3 5 1,75 5 3 4,25 6 2 5,50 41 16 37,00 244,045 1382 160,154 3308 302,446 95 274,606 219

12 326 SELBİ GÜNTÜRK 11A 4 4 3,00 4 2 3,50 6 0 6,00 4 2 3,50 15 6 13,50 3 4 2,00 3 3 2,25 2 3 1,25 41 24 35,00 238,872 1544 219,462 2407 235,188 289 216,407 936

13 344 SEBİHAGÜL ARDIÇ 11A 5 1 4,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 14 6 12,50 1 1 0,75 5 3 4,25 4 6 2,50 35 20 30,00 224,872 1992 171,878 3158 243,724 252 222,338 807

14 348 GÜLSÜMNUR ÖZKAN 11A 9 8 7,00 4 4 3,00 4 0 4,00 8 0 8,00 4 2 3,50 6 13 2,75 0 9 -2,25 2 7 0,25 5 5 3,75 42 48 30,00 224,392 2011 283,042 1314 145,286 1566 179,043 1899

15 374 ÜMMÜGÜLSÜMKİRAZ 11A 8 6 6,50 1 0 1,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 6 2,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 29 17 24,75 210,041 2549 220,436 2391 166,190 1177 174,126 2068

16 372 NİLGÜN KOÇYİĞİT 11A 7 2 6,50 2 2 1,50 5 0 5,00 7 10 4,50 1 5 -0,25 5 3 4,25 2 7 0,25 29 29 21,75 201,667 2850 190,543 2874 170,780 1076 186,158 1707

17 370 SÜMEYYE ORÇAN 11A 8 7 6,25 4 2 3,50 2 5 0,75 5 3 4,25 5 0 5,00 4 4 3,00 1 8 -1,00 0 2 -0,50 1 5 -0,25 30 36 21,00 199,395 2924 240,378 2088 121,346 2124 175,427 2023

18 0 KİFAYETNUR 11A 7 4 6,00 2 2 1,50 5 1 4,75 7 12 4,00 1 3 0,25 6 1 5,75 0 6 -1,50 28 29 20,75 198,962 2937 185,835 2947 168,423 1120 179,736 1879

19 325 ZEHRA TÜRKMEN 11A 13 6 11,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 4 3,00 19 14 15,50 185,100 3364 108,850 3834 215,064 459 183,894 1767

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF 1.SAYI 50 50 50 4370

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SOZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,07 8,81 7,87 3,42 1,97 2,93 2,56 2,10 2,04 3,92 1,23 3,62 3,25 1,19 2,95 7,84 6,44 6,23 1,35 2,80 0,65 2,18 1,65 1,77 2,29 1,87 1,82 36,88 28,06 29,88 218,580 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 11,66 7,46 9,80 4,18 2,16 3,64 3,60 1,92 3,12 5,24 1,06 4,97 4,38 0,98 4,14 7,94 5,98 6,44 0,60 1,72 0,17 1,56 1,08 1,29 1,42 1,56 1,03 40,58 23,92 34,60 236,840 0,000 0,000 0,000

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 323 HATİCE  ÇELİK 11B 14 12 11,00 4 3 3,25 6 2 5,50 7 1 6,75 3 2 2,50 11 7 9,25 45 27 38,25 246,728 1305 304,131 927 172,541 1046 245,455 479

2 341 BERAT KUZU 11B 10 5 8,75 3 1 2,75 6 2 5,50 8 0 8,00 6 0 6,00 10 14 6,50 43 22 37,50 244,916 1361 317,203 736 154,759 1397 213,550 1005

3 120 DÖNE ÇAKIROĞLU 11B 15 5 13,75 6 2 5,50 7 0 7,00 7 1 6,75 5 1 4,75 0 9 -2,25 40 18 35,50 238,775 1547 359,834 292 98,182 4106 195,045 1445

4 333 AHMET BOZDOĞANN 11B 14 10 11,50 5 2 4,50 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 8 5 6,75 41 23 35,25 238,350 1559 297,135 1056 156,376 1360 233,829 633

5 319 NİSA AKÇAM 11B 15 10 12,50 8 0 8,00 4 3 3,25 5 2 4,50 4 2 3,50 3 2 2,50 39 19 34,25 235,458 1647 319,323 708 128,895 1932 215,088 963

6 335 SEVDE BAYANA 11B 15 13 11,75 4 4 3,00 5 2 4,50 7 1 6,75 6 0 6,00 2 4 1,00 39 24 33,00 232,081 1746 321,908 668 119,196 2191 200,943 1277

7 359 BERAT CAN CEVİZ 11B 10 7 8,25 6 2 5,50 5 3 4,25 6 2 5,50 5 1 4,75 6 8 4,00 38 23 32,25 230,418 1809 297,181 1055 138,594 1699 195,097 1443

8 356 ALİENGİNTÜRKMEN 11B 14 10 11,50 6 2 5,50 5 1 4,75 6 1 5,75 3 2 2,50 4 6 2,50 0 1 -0,25 38 23 32,25 230,022 1820 309,667 851 127,474 1974 208,261 1112

9 400 MERVE GÖK 11B 12 11 9,25 4 4 3,00 5 2 4,50 6 2 5,50 5 1 4,75 6 4 5,00 38 24 32,00 229,605 1834 288,562 1217 145,060 1572 207,940 1115

10 330 SILA YAKAR 11B 15 14 11,50 3 5 1,75 4 3 3,25 5 3 4,25 4 1 3,75 8 5 6,75 39 31 31,25 227,258 1919 270,875 1561 156,376 1360 233,829 633

11 389 GÜL TAŞDEMİR 11B 15 14 11,50 2 4 1,00 5 3 4,25 6 2 5,50 5 1 4,75 5 6 3,50 38 30 30,50 225,178 1981 288,089 1225 135,361 1782 214,277 978

12 351 VİLDAN KISA 11B 7 13 3,75 8 0 8,00 5 3 4,25 7 1 6,75 6 0 6,00 33 17 28,75 221,248 2132 302,266 960 112,730 2383 140,311 3103

13 386 HATİCE AKKUŞ 11B 13 14 9,50 7 1 6,75 5 3 4,25 6 2 5,50 3 3 2,25 1 2 0,50 35 25 28,75 220,563 2166 298,497 1035 115,963 2293 182,575 1811

14 379 İLKNUR ZORBA 11B 10 13 6,75 4 3 3,25 6 2 5,50 6 2 5,50 4 2 3,50 5 4 4,00 35 26 28,50 220,197 2177 273,076 1526 138,594 1699 184,856 1728

15 337 AYSİMA İLERİ 11B 10 12 7,00 4 4 3,00 4 4 3,00 6 2 5,50 5 1 4,75 5 4 4,00 34 27 27,25 216,701 2319 264,546 1686 138,594 1699 186,563 1685

16 305 EBRAR ERGÜVEN 11B 12 15 8,25 1 4 0,00 6 2 5,50 7 1 6,75 5 1 4,75 4 8 2,00 35 31 27,25 216,553 2330 278,390 1407 125,662 2019 183,065 1781

17 152 EMİRHAN Ö *EK 11B 3 6 1,50 3 4 2,00 4 4 3,00 6 1 5,75 6 0 6,00 9 7 7,25 31 22 25,50 212,503 2472 232,091 2209 159,609 1300 168,567 2217

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF 1.SAYI 50 50 50 4370

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SOZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,07 8,81 7,87 3,42 1,97 2,93 2,56 2,10 2,04 3,92 1,23 3,62 3,25 1,19 2,95 7,84 6,44 6,23 1,35 2,80 0,65 2,18 1,65 1,77 2,29 1,87 1,82 36,88 28,06 29,88 218,580 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 11,66 7,46 9,80 4,18 2,16 3,64 3,60 1,92 3,12 5,24 1,06 4,97 4,38 0,98 4,14 7,94 5,98 6,44 0,60 1,72 0,17 1,56 1,08 1,29 1,42 1,56 1,03 40,58 23,92 34,60 236,840 0,000 0,000 0,000

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 316 RAHİME 11C 21 6 19,50 5 2 4,50 4 4 3,00 7 1 6,75 5 1 4,75 9 6 7,50 51 20 46,00 267,208 799 364,493 247 161,225 1262 292,957 129

2 365 SEMRA YILDIRIM 11C 20 10 17,50 5 3 4,25 4 4 3,00 6 2 5,50 4 2 3,50 9 6 7,50 48 27 41,25 254,274 1097 332,690 557 161,225 1262 279,303 192

3 313 ZEYNEP DEMİR 11C 16 7 14,25 5 3 4,25 4 3 3,25 6 0 6,00 3 3 2,25 12 6 10,50 46 22 40,50 252,581 1130 309,861 848 180,623 917 275,163 215

4 350 ZEHRA M KUMRU 11C 18 8 16,00 6 2 5,50 6 2 5,50 6 2 5,50 5 1 4,75 4 4 3,00 45 19 40,25 251,679 1153 354,871 335 132,128 1850 241,990 522

5 402 MUHAMMED HACI 11C 19 9 16,75 5 2 4,50 5 3 4,25 7 0 7,00 6 0 6,00 3 5 1,75 45 19 40,25 251,590 1154 364,315 250 124,046 2069 239,590 553

6 299 SİMAY ORÇAN 11C 15 10 12,50 6 1 5,75 6 1 5,75 8 0 8,00 5 1 4,75 4 3 3,25 44 16 40,00 251,403 1161 355,298 330 133,745 1815 219,600 864

7 320 MEDİNE ŞANLI 11C 16 10 13,50 3 3 2,25 7 1 6,75 8 0 8,00 6 0 6,00 4 3 3,25 44 17 39,75 250,590 1186 352,328 358 133,745 1815 226,427 740

8 375 ŞEVVAL KOZAN 11C 16 6 14,50 7 1 6,75 5 2 4,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 5 0,75 39 15 35,25 237,993 1572 337,247 509 117,580 2242 218,214 894

9 407 AKİF ASLAN 11C 15 11 12,25 7 1 6,75 4 3 3,25 3 5 1,75 4 2 3,50 8 7 6,25 41 29 33,75 234,101 1681 287,831 1228 153,143 1422 235,941 591

10 501 KEVSR 11C 14 6 12,50 5 2 4,50 2 2 1,50 7 1 6,75 4 2 3,50 6 8 4,00 38 21 32,75 231,298 1781 302,508 956 138,594 1699 224,112 769

11 357 METİN GÜNEL 11C 12 7 10,25 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 5 1 4,75 5 4 4,00 36 18 31,50 228,100 1884 290,754 1165 138,594 1699 208,751 1086

12 516 BİLAL ŞAHİN 11C 14 10 11,50 3 5 1,75 4 4 3,00 4 3 3,25 4 2 3,50 8 6 6,50 37 30 29,50 222,405 2089 259,931 1774 154,759 1397 232,325 648

13 404 BEKTAŞ AKTAŞ 11C 16 9 13,75 7 1 6,75 6 2 5,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 8 1,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 36 28 29,00 220,705 2157 295,680 1083 111,825 3718 214,597 974

14 345 SAADET ORÇAN 11C 13 8 11,00 4 3 3,25 5 3 4,25 6 2 5,50 5 1 4,75 1 6 -0,50 34 23 28,25 218,998 2227 299,850 1006 109,497 3858 186,799 1675
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SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ORÇAN 307 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,176 218,580 1 1 1 1 432

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
295,667 0,000 2 23 23 23 1084

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
284,587 0,000 5 5 5 5 125

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
284,762 0,000 2 3 3 3 158

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 19 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 7 11,25 38 7,16 9,80 7,87

Tarih 8 4 3 3,25 41 2,70 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 3 1 2,75 34 1,18 3,12 2,04

Felsefe 8 7 1 6,75 84 4,00 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,79 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 18 6 16,50 55 11,67 15,87 11,53

Matematik 30 17 6 15,50 52 10,54 6,44 6,23

Fizik 10 5 3 4,25 43 0,51 0,17 0,65

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,41 1,29 1,77

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 2,71 1,03 1,82

TYT Fen 30 14 11 11,25 38 6,63 2,49 4,24

Toplam: 120 62 30 54,50 45 36,00 34,60 29,87

TYT Türkçe D aCb e  B AC eCEAc a EBDDCc  

Cevap Anahtarı B DABCDECAEBAACEDCEABCDCEBDDCAEB

TYT Sosyal EceABa DDbCB    EDCCDBCd EeDEA

Cevap Anahtarı B EDDABCADDDCBCAEBEDCCDBCAAEBDEA

TYT Matematik ba cEE AC B Ba EDEBB c CaCDCAD

Cevap Anahtarı B AEAAEECACEBEBCCEDEBBCBACDCDCAD

TYT Fen e  EEbDCAeBbBaEdCC Eabd  DAbCb

Cevap Anahtarı B DBAEECDCACBCBBECCCDECEADCDAACD
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 2 0 100
Edebî Akımlar 4 1 1 25
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 1 1 33
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 3 1 75
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 3 1 2 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 6 1 86
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 5 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 7 1 58
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 3 25
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 3 2 60
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 2 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 3 2 0 67

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 5 3 1 60
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 6 3 3 50
Beyin 3 0 2 0
Omurilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AKGÜL 347 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,126 218,580 2 2 2 2 449

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
261,856 0,000 8 37 37 37 1730

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
306,963 0,000 1 1 1 1 91

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
301,103 0,000 1 1 1 1 106

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 19 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 12 4 11,00 37 7,16 9,80 7,87

Tarih 8 5 0 5,00 63 2,70 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 3 0 3,00 38 1,18 3,12 2,04

Felsefe 8 0 0 0,00 0 4,00 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 3,79 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 13 0 13,00 43 11,67 15,87 11,53

Matematik 30 19 2 18,50 62 10,54 6,44 6,23

Fizik 10 3 4 2,00 20 0,51 0,17 0,65

Kimya 10 5 5 3,75 38 3,41 1,29 1,77

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 2,71 1,03 1,82

TYT Fen 30 14 11 11,25 38 6,63 2,49 4,24

Toplam: 120 58 17 53,75 45 36,00 34,60 29,87

TYT Türkçe    B c EB DCA BDA e aaA   A  D

Cevap Anahtarı A CEABCDCEBDDCAEBDABCDECAEBAACED

TYT Sosyal B A E DA AE   C         DEA EB

Cevap Anahtarı A BCADEDDACAEBDDCBDBCAEDCCDEAAEB

TYT Matematik EDEBB B CaC CADAEA EECb E   C 

Cevap Anahtarı A EDEBBCBACDCDCADAEAAEECACEBEBCC

TYT Fen CD  eb bEdbCCaEBbdeEDAAC eE Da

Cevap Anahtarı A CDCACDBAEECCCDEBCBBEDAACDCEADC
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 1 0 50
HİKÂYE 2 0 1 0
Edebî Akımlar 4 1 0 25
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 2 1 67
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 1 0 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 2 0 50
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 0 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 0 50
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 1 0 33
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 4 0 80
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 9 0 75
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 3 1 75
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 1 1 20
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 3 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 5 3 2 60
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 6 4 1 67
Beyin 3 2 0 67
Omurilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA NUR ÇALHAN 308 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,513 218,580 9 16 16 16 1254

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
297,423 0,000 1 19 19 19 1051

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
182,900 0,000 14 14 14 14 878

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
203,833 0,000 11 32 32 32 1210

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 19 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 1 9,75 33 7,16 9,80 7,87

Tarih 8 7 1 6,75 84 2,70 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 0 0 0,00 0 1,18 3,12 2,04

Felsefe 8 6 1 5,75 72 4,00 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,79 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 19 2 18,50 62 11,67 15,87 11,53

Matematik 30 5 5 3,75 13 10,54 6,44 6,23

Fizik 10 1 3 0,25 3 0,51 0,17 0,65

Kimya 10 3 3 2,25 23 3,41 1,29 1,77

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 2,71 1,03 1,82

TYT Fen 30 9 9 6,75 23 6,63 2,49 4,24

Toplam: 120 43 17 38,75 32 36,00 34,60 29,87

TYT Türkçe    C     B A EeCE     EBD C   

Cevap Anahtarı B DABCDECAEBAACEDCEABCDCEBDDCAEB

TYT Sosyal EDDABCbD        E CCDBCdAEBDEA

Cevap Anahtarı B EDDABCADDDCBCAEBEDCCDBCAAEBDEA

TYT Matematik Aa  c  cd    C       B    D dD

Cevap Anahtarı B AEAAEECACEBEBCCEDEBBCBACDCDCAD

TYT Fen eB   b e  dbB E  d EbEA aD ACb

Cevap Anahtarı B DBAEECDCACBCBBECCCDECEADCDAACD
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 2 0 100
Edebî Akımlar 4 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 4 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 5 1 71
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 2 1 40
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 1 1 8
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 2 2 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 3 1 0 33

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 5 1 1 20
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 4 2 1 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 6 3 2 50
Beyin 3 2 0 67
Omurilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR GÖZEL 321 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,652 218,580 8 15 15 15 1217

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
267,225 0,000 6 34 34 34 1619

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
216,187 0,000 12 12 12 12 450

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
192,782 0,000 13 37 37 37 1512

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 19 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 9 7 7,25 24 7,16 9,80 7,87

Tarih 8 3 4 2,00 25 2,70 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 2 2 1,50 19 1,18 3,12 2,04

Felsefe 8 7 1 6,75 84 4,00 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,79 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 18 7 16,25 54 11,67 15,87 11,53

Matematik 30 6 5 4,75 16 10,54 6,44 6,23

Fizik 10 2 6 0,50 5 0,51 0,17 0,65

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,41 1,29 1,77

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 2,71 1,03 1,82

TYT Fen 30 14 13 10,75 36 6,63 2,49 4,24

Toplam: 120 47 32 39,00 33 36,00 34,60 29,87

TYT Türkçe D aC     Bdee DCE     EBcbCd  

Cevap Anahtarı B DABCDECAEBAACEDCEABCDCEBDDCAEB

TYT Sosyal EaDA bcaDbC   c EDCCDBCdAEBDEA

Cevap Anahtarı B EDDABCADDDCBCAEBEDCCDBCAAEBDEA

TYT Matematik  d     c      CE cB CB   aa  D

Cevap Anahtarı B AEAAEECACEBEBCCEDEBBCBACDCDCAD

TYT Fen  de bCbbeCBCBcEbCd EdbADeDAACb

Cevap Anahtarı B DBAEECDCACBCBBECCCDECEADCDAACD
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 2 0 100
Edebî Akımlar 4 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 1 0 33
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Nokta 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 1 2 25
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 6 1 86
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 2 1 40
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 2 2 17
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 2 25
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 2 0
Newton'ın Hareket Yasaları 3 1 1 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 3 0 2 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 5 2 2 40
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 6 4 2 67
Beyin 3 2 1 67
Omurilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANURBOZOKUL 322 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,747 218,580 7 14 14 14 1215

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
264,804 0,000 7 35 35 35 1682

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
220,120 0,000 11 11 11 11 414

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
199,085 0,000 12 34 34 34 1343

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 19 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 7 5 5,75 19 7,16 9,80 7,87

Tarih 8 4 3 3,25 41 2,70 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 3 2 2,50 31 1,18 3,12 2,04

Felsefe 8 7 1 6,75 84 4,00 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,79 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 19 7 17,25 58 11,67 15,87 11,53

Matematik 30 10 10 7,50 25 10,54 6,44 6,23

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 0,51 0,17 0,65

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,41 1,29 1,77

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 2,71 1,03 1,82

TYT Fen 30 12 14 8,50 28 6,63 2,49 4,24

Toplam: 120 48 36 39,00 33 36,00 34,60 29,87

TYT Türkçe   BC     BeceEDec      BD     

Cevap Anahtarı B DABCDECAEBAACEDCEABCDCEBDDCAEB

TYT Sosyal c DABCbbDcCB  c EDbCDBCAbEBDEA

Cevap Anahtarı B EDDABCADDDCBCAEBEDCCDBCAAEBDEA

TYT Matematik AaAddc dC      cbdB CB a CDdAD

Cevap Anahtarı B AEAAEECACEBEBCCEDEBBCBACDCDCAD

TYT Fen cceb Ca deBb  bbCCDEeEcDeDAACa

Cevap Anahtarı B DBAEECDCACBCBBECCCDECEADCDAACD
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 0 1 0
HİKÂYE 2 1 1 50
Edebî Akımlar 4 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Nokta 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 2 2 50
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 6 1 86
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 3 1 60
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 5 4 42
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 2 25
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 0 2 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 3 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 3 0 2 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 5 4 1 80
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 6 4 2 67
Beyin 3 2 1 67
Omurilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜMNUR ÖZKAN 348 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,392 218,580 14 36 36 36 2011

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
283,042 0,000 4 29 29 29 1314

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
145,286 0,000 18 28 28 28 1566

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
179,043 0,000 17 46 46 46 1899

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 19 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 9 8 7,00 23 7,16 9,80 7,87

Tarih 8 4 4 3,00 38 2,70 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 4 0 4,00 50 1,18 3,12 2,04

Felsefe 8 8 0 8,00 100 4,00 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,79 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 20 6 18,50 62 11,67 15,87 11,53

Matematik 30 6 13 2,75 9 10,54 6,44 6,23

Fizik 10 0 9 -2,25 -23 0,51 0,17 0,65

Kimya 10 2 7 0,25 3 3,41 1,29 1,77

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 2,71 1,03 1,82

TYT Fen 30 7 21 1,75 6 6,63 2,49 4,24

Toplam: 120 42 48 30,00 25 36,00 34,60 29,87

TYT Türkçe CE  Ce  aD Cb  D Be  e b cAa D

Cevap Anahtarı A CEABCDCEBDDCAEBDABCDECAEBAACED

TYT Sosyal BebDcDDb  E D CBDBCAEDCCDEddEB

Cevap Anahtarı A BCADEDDACAEBDDCBDBCAEDCCDEAAEB

TYT Matematik EDc dda CcCedcD d  a  e  B  ee

Cevap Anahtarı A EDEBBCBACDCDCADAEAAEECACEBEBCC

TYT Fen aedeecabc dCdcEdd cbDAbCeeEbDe

Cevap Anahtarı A CDCACDBAEECCCDEBCBBEDAACDCEADC
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 1 0 50
HİKÂYE 2 1 1 50
Edebî Akımlar 4 1 0 25
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 1 1 33
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 2 2 50
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 0 50
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 2 0 67
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 7 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 2 3 40
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 2 3 17
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 0 4 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 1 2 20
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 2 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 2 0
Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 3 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 3 0 2 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 5 2 3 40
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 4 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 6 3 3 50
Beyin 3 2 1 67
Omurilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ÇINAR 304 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,254 218,580 4 4 4 4 608

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
248,152 0,000 9 39 39 39 1955

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
298,989 0,000 3 3 3 3 100

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
277,817 0,000 3 5 5 5 202

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 19 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 9 3 8,25 28 7,16 9,80 7,87

Tarih 8 4 0 4,00 50 2,70 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 0 0 0,00 0 1,18 3,12 2,04

Felsefe 8 5 1 4,75 59 4,00 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,79 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 13 2 12,50 42 11,67 15,87 11,53

Matematik 30 19 5 17,75 59 10,54 6,44 6,23

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 0,51 0,17 0,65

Kimya 10 8 0 8,00 80 3,41 1,29 1,77

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 2,71 1,03 1,82

TYT Fen 30 13 10 10,50 35 6,63 2,49 4,24

Toplam: 120 54 20 49,00 41 36,00 34,60 29,87

TYT Türkçe   BC     BAAC eeE     EdD     

Cevap Anahtarı B DABCDECAEBAACEDCEABCDCEBDDCAEB

TYT Sosyal   DAB  D        E aCDBC A dDEA

Cevap Anahtarı B EDDABCADDDCBCAEBEDCCDBCAAEBDEA

TYT Matematik AEAcbECcaE   C EDEBB B CaCDCAD

Cevap Anahtarı B AEAAEECACEBEBCCEDEBBCBACDCDCAD

TYT Fen e  cbCae  BC  ECCCDECbbeaD ACb

Cevap Anahtarı B DBAEECDCACBCBBECCCDECEADCDAACD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 1 1 50
HİKÂYE 2 2 0 100
Edebî Akımlar 4 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 2 0 50
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 4 1 57
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 5 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 9 1 75
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 3 1 75
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 0 3 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 3 0 2 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 5 5 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 2 0 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 6 4 1 67
Beyin 3 0 3 0
Omurilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK GÜL 380 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,739 218,580 10 18 18 18 1334

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
234,702 0,000 12 42 42 42 2168

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
232,724 0,000 10 10 10 10 310

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
264,686 0,000 7 10 10 10 297

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 19 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 9 1 8,75 29 7,16 9,80 7,87

Tarih 8 1 1 0,75 9 2,70 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 2 1 1,75 22 1,18 3,12 2,04

Felsefe 8 3 0 3,00 38 4,00 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 3,79 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 11 2 10,50 35 11,67 15,87 11,53

Matematik 30 16 4 15,00 50 10,54 6,44 6,23

Fizik 10 1 1 0,75 8 0,51 0,17 0,65

Kimya 10 2 2 1,50 15 3,41 1,29 1,77

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 2,71 1,03 1,82

TYT Fen 30 5 6 3,50 12 6,63 2,49 4,24

Toplam: 120 41 13 37,75 31 36,00 34,60 29,87

TYT Türkçe  E     E D C      C     Be CED

Cevap Anahtarı A CEABCDCEBDDCAEBDABCDECAEBAACED

TYT Sosyal   cD        D CeDBC     DEA EB

Cevap Anahtarı A BCADEDDACAEBDDCBDBCAEDCCDEAAEB

TYT Matematik EDEBB c CDCDCADAdA E  d     bC

Cevap Anahtarı A EDEBBCBACDCDCADAEAAEECACEBEBCC

TYT Fen C   a       C  Bb  bD b   ccD 

Cevap Anahtarı A CDCACDBAEECCCDEBCBBEDAACDCEADC
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 1 0 50
HİKÂYE 2 2 0 100
Edebî Akımlar 4 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Nokta 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Sözlü Anlatım Türleri 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 1 0 25
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 2 0 67
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 2 0 29
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 5 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 8 0 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 0 4 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 2 0 40
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 0 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 5 1 0 20
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 6 1 1 17
Beyin 3 1 2 33
Omurilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KİFAYETNUR 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,962 218,580 18 49 49 49 2937

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
185,835 0,000 16 47 47 47 2947

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
168,423 0,000 16 18 18 18 1120

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
179,736 0,000 16 45 45 45 1879

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 19 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 7 4 6,00 20 7,16 9,80 7,87

Tarih 8 2 2 1,50 19 2,70 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 0 0 0,00 0 1,18 3,12 2,04

Felsefe 8 0 0 0,00 0 4,00 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,79 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 7 3 6,25 21 11,67 15,87 11,53

Matematik 30 7 12 4,00 13 10,54 6,44 6,23

Fizik 10 1 3 0,25 3 0,51 0,17 0,65

Kimya 10 6 1 5,75 58 3,41 1,29 1,77

Biyoloji 10 0 6 -1,50 -15 2,71 1,03 1,82

TYT Fen 30 7 10 4,50 15 6,63 2,49 4,24

Toplam: 120 28 29 20,75 17 36,00 34,60 29,87

TYT Türkçe CE     bBcbC   D  d     B A   

Cevap Anahtarı A CEABCDCEBDDCAEBDABCDECAEBAACED

TYT Sosyal   bc D A                DEAcEB

Cevap Anahtarı A BCADEDDACAEBDDCBDBCAEDCCDEAAEB

TYT Matematik a da CB C aDbADbae a  cC   ab 

Cevap Anahtarı A EDEBBCBACDCDCADAEAAEECACEBEBCC

TYT Fen C e     cb  CDEBb BEc ba ed a 

Cevap Anahtarı A CDCACDBAEECCCDEBCBBEDAACDCEADC
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 1 1 50
HİKÂYE 2 1 1 50
Edebî Akımlar 4 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 1 0 33
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 0 1 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 3 1 60
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 2 6 17
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 3 25
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 0 2 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 0 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 3 0 2 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 5 3 0 60
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 2 1 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 6 0 4 0
Beyin 3 0 2 0
Omurilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESİBESU CEYHAN 382 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,059 218,580 3 3 3 3 575

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
270,342 0,000 5 33 33 33 1571

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
285,460 0,000 4 4 4 4 122

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
268,387 0,000 6 9 9 9 270

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 19 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 9 5 7,75 26 7,16 9,80 7,87

Tarih 8 4 3 3,25 41 2,70 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 2 4 1,00 13 1,18 3,12 2,04

Felsefe 8 8 0 8,00 100 4,00 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,79 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 11,67 15,87 11,53

Matematik 30 18 5 16,75 56 10,54 6,44 6,23

Fizik 10 2 2 1,50 15 0,51 0,17 0,65

Kimya 10 7 2 6,50 65 3,41 1,29 1,77

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 2,71 1,03 1,82

TYT Fen 30 12 9 9,75 33 6,63 2,49 4,24

Toplam: 120 57 28 50,00 42 36,00 34,60 29,87

TYT Türkçe    C     BbAC  eEAca  EBa C   

Cevap Anahtarı B DABCDECAEBAACEDCEABCDCEBDDCAEB

TYT Sosyal EaeAB AcDaaB  ceEDCCDBCAeEdDEA

Cevap Anahtarı B EDDABCADDDCBCAEBEDCCDBCAAEBDEA

TYT Matematik AEAcEE c EB  C   EBBCBAbaCDCeD

Cevap Anahtarı B AEAAEECACEBEBCCEDEBBCBACDCDCAD

TYT Fen DBb  b    BC cECCCbEeEbe cA Ca

Cevap Anahtarı B DBAEECDCACBCBBECCCDECEADCDAACD
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 1 1 50
HİKÂYE 2 2 0 100
Edebî Akımlar 4 1 2 25
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 2 1 50
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 3 1 2 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 2 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 1 2 33
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 7 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 3 1 60
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 9 1 75
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 3 1 75
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 2 2 40
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 3 1 1 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 3 1 0 33

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 5 4 1 80
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 2 1 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 6 2 3 33
Beyin 3 1 2 33
Omurilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİLGÜN KOÇYİĞİT 372 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,667 218,580 16 47 47 47 2850

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
190,543 0,000 15 46 46 46 2874

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
170,780 0,000 15 17 17 17 1076

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
186,158 0,000 14 40 40 40 1707

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 19 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 7 2 6,50 22 7,16 9,80 7,87

Tarih 8 2 2 1,50 19 2,70 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 0 0 0,00 0 1,18 3,12 2,04

Felsefe 8 0 0 0,00 0 4,00 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 3,79 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 7 2 6,50 22 11,67 15,87 11,53

Matematik 30 7 10 4,50 15 10,54 6,44 6,23

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 0,51 0,17 0,65

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,41 1,29 1,77

Biyoloji 10 2 7 0,25 3 2,71 1,03 1,82

TYT Fen 30 8 15 4,25 14 6,63 2,49 4,24

Toplam: 120 29 29 21,75 18 36,00 34,60 29,87

TYT Türkçe    C     eeAC D E     E   C   

Cevap Anahtarı B DABCDECAEBAACEDCEABCDCEBDDCAEB

TYT Sosyal baD B                   A BDEA

Cevap Anahtarı B EDDABCADDDCBCAEBEDCCDBCAAEBDEA

TYT Matematik caA E  d d   Ce  Eae B  be dAD

Cevap Anahtarı B AEAAEECACEBEBCCEDEBBCBACDCDCAD

TYT Fen e ecbC e  Bb aEdCC EeEAcbc bde

Cevap Anahtarı B DBAEECDCACBCBBECCCDECEADCDAACD
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 1 0 50
HİKÂYE 2 2 0 100
Edebî Akımlar 4 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 1 1 25
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 3 1 1 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 2 1 40
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 2 6 17
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 2 2 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 1 1 20
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 0 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 2 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 3 0 2 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 5 3 1 60
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 6 0 5 0
Beyin 3 2 1 67
Omurilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA TEMİZ 317 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,060 218,580 5 6 6 6 805

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
289,177 0,000 3 25 25 25 1206

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
233,951 0,000 9 9 9 9 296

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
257,893 0,000 8 11 11 11 342

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 19 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 12 2 11,50 38 7,16 9,80 7,87

Tarih 8 3 1 2,75 34 2,70 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 2 1 1,75 22 1,18 3,12 2,04

Felsefe 8 6 0 6,00 75 4,00 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 3,79 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 16 2 15,50 52 11,67 15,87 11,53

Matematik 30 13 9 10,75 36 10,54 6,44 6,23

Fizik 10 1 0 1,00 10 0,51 0,17 0,65

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,41 1,29 1,77

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 2,71 1,03 1,82

TYT Fen 30 9 5 7,75 26 6,63 2,49 4,24

Toplam: 120 50 18 45,50 38 36,00 34,60 29,87

TYT Türkçe CEAa   EBDbC      C     B ACE 

Cevap Anahtarı A CEABCDCEBDDCAEBDABCDECAEBAACED

TYT Sosyal B  c  DA  E e C DBCAE  CDEA EB

Cevap Anahtarı A BCADEDDACAEBDDCBDBCAEDCCDEAAEB

TYT Matematik EbEBB c eaCeCADA A dc cbE EB  

Cevap Anahtarı A EDEBBCBACDCDCADAEAAEECACEBEBCC

TYT Fen C           C EBb BbDA Cbe bD 

Cevap Anahtarı A CDCACDBAEECCCDEBCBBEDAACDCEADC
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 2 0 100
Edebî Akımlar 4 1 1 25
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Sözlü Anlatım Türleri 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 1 1 25
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 0 50
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 1 1 33
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 5 0 71
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 4 1 80
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 7 3 58
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 1 2 20
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 0 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 5 2 0 40
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 6 3 2 50
Beyin 3 1 1 33
Omurilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARİYE ORÇAN 393 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,971 218,580 6 7 7 7 1078

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
243,762 0,000 10 40 40 40 2028

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
253,734 0,000 6 6 6 6 214

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
270,584 0,000 5 8 8 8 255

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 19 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 8 5 6,75 23 7,16 9,80 7,87

Tarih 8 5 2 4,50 56 2,70 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 4 1 3,75 47 1,18 3,12 2,04

Felsefe 8 5 0 5,00 63 4,00 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 -0,25 -4 3,79 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 14 4 13,00 43 11,67 15,87 11,53

Matematik 30 20 7 18,25 61 10,54 6,44 6,23

Fizik 10 0 9 -2,25 -23 0,51 0,17 0,65

Kimya 10 4 5 2,75 28 3,41 1,29 1,77

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 2,71 1,03 1,82

TYT Fen 30 8 20 3,00 10 6,63 2,49 4,24

Toplam: 120 50 36 41,00 34 36,00 34,60 29,87

TYT Türkçe CEdB  Cb ec    D     C  Bd   D

Cevap Anahtarı A CEABCDCEBDDCAEBDABCDECAEBAACED

TYT Sosyal BbcDE DA  c DDCBDBCAE        c

Cevap Anahtarı A BCADEDDACAEBDDCBDBCAEDCCDEAAEB

TYT Matematik EDEBdCBACeeDCADAE cEE bCEB deC

Cevap Anahtarı A EDEBBCBACDCDCADAEAAEECACEBEBCC

TYT Fen baeeac ecddCdbEeC aEDAbCbebbDe

Cevap Anahtarı A CDCACDBAEECCCDEBCBBEDAACDCEADC
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 1 1 50
HİKÂYE 2 1 0 50
Edebî Akımlar 4 2 1 50
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Hikâye 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 2 0 67
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Nokta 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 3 1 75
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 4 0 57
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 4 1 80
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 10 1 83
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 2 2 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 2 3 40
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 2 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 2 0
Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 3 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 3 0 2 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 5 2 3 40
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 4 2 1 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 6 3 3 50
Beyin 3 1 2 33
Omurilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEBİHAGÜL ARDIÇ 344 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,872 218,580 13 35 35 35 1992

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
171,878 0,000 17 48 48 48 3158

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
243,724 0,000 7 7 7 7 252

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
222,338 0,000 9 21 21 21 807

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 19 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 5 1 4,75 16 7,16 9,80 7,87

Tarih 8 2 1 1,75 22 2,70 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 0 1 -0,25 -3 1,18 3,12 2,04

Felsefe 8 0 0 0,00 0 4,00 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,79 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 6 3 5,25 18 11,67 15,87 11,53

Matematik 30 14 6 12,50 42 10,54 6,44 6,23

Fizik 10 1 1 0,75 8 0,51 0,17 0,65

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,41 1,29 1,77

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 2,71 1,03 1,82

TYT Fen 30 10 10 7,50 25 6,63 2,49 4,24

Toplam: 120 35 20 30,00 25 36,00 34,60 29,87

TYT Türkçe        EB         a     B AC  

Cevap Anahtarı A CEABCDCEBDDCAEBDABCDECAEBAACED

TYT Sosyal    D  Dbb               DEAb B

Cevap Anahtarı A BCADEDDACAEBDDCBDBCAEDCCDEAAEB

TYT Matematik ED BBCB eD aCAbAEAcc Cd     C 

Cevap Anahtarı A EDEBBCBACDCDCADAEAAEECACEBEBCC

TYT Fen Ca        dCd EB BaEDAbCcebeDe

Cevap Anahtarı A CDCACDBAEECCCDEBCBBEDAACDCEADC
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 1 0 50
HİKÂYE 2 0 1 0
Edebî Akımlar 4 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 1 0 25
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 3 1 1 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 3 2 60
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 4 1 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 3 1 75
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 1 2 20
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 5 2 2 40
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 2 1 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 6 3 3 50
Beyin 3 1 2 33
Omurilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELBİ GÜNTÜRK 326 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,872 218,580 12 21 21 21 1544

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
219,462 0,000 14 45 45 45 2407

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
235,188 0,000 8 8 8 8 289

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
216,407 0,000 10 24 24 24 936

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 19 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 4 4 3,00 10 7,16 9,80 7,87

Tarih 8 4 2 3,50 44 2,70 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 0 0 0,00 0 1,18 3,12 2,04

Felsefe 8 6 0 6,00 75 4,00 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,79 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 14 4 13,00 43 11,67 15,87 11,53

Matematik 30 15 6 13,50 45 10,54 6,44 6,23

Fizik 10 3 4 2,00 20 0,51 0,17 0,65

Kimya 10 3 3 2,25 23 3,41 1,29 1,77

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 2,71 1,03 1,82

TYT Fen 30 8 10 5,50 18 6,63 2,49 4,24

Toplam: 120 41 24 35,00 29 36,00 34,60 29,87

TYT Türkçe    a     e A  aCaAB           

Cevap Anahtarı B DABCDECAEBAACEDCEABCDCEBDDCAEB

TYT Sosyal  eeABC D        EDC D CAbEcDEA

Cevap Anahtarı B EDDABCADDDCBCAEBEDCCDBCAAEBDEA

TYT Matematik AEAAaE c E  B  EDEB  c CaCDbAc

Cevap Anahtarı B AEAAEECACEBEBCCEDEBBCBACDCDCAD

TYT Fen cBec C C aB  eEa d E dc  DA  e

Cevap Anahtarı B DBAEECDCACBCBBECCCDECEADCDAACD
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 1 0 50
HİKÂYE 2 0 2 0
Edebî Akımlar 4 2 0 50
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 3 0 75
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 3 1 2 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 5 0 71
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 3 1 60
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 8 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 2 25
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 2 2 40
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 0 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 1 0 50
Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 3 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 5 1 2 20
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 6 2 1 33
Beyin 3 0 2 0
Omurilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ORÇAN 370 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,395 218,580 17 48 48 48 2924

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
240,378 0,000 11 41 41 41 2088

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
121,346 0,000 19 43 43 43 2124

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
175,427 0,000 18 47 47 47 2023

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 19 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 8 7 6,25 21 7,16 9,80 7,87

Tarih 8 4 2 3,50 44 2,70 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 2 5 0,75 9 1,18 3,12 2,04

Felsefe 8 5 3 4,25 53 4,00 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 3,79 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 16 10 13,50 45 11,67 15,87 11,53

Matematik 30 4 4 3,00 10 10,54 6,44 6,23

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 0,51 0,17 0,65

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 3,41 1,29 1,77

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 2,71 1,03 1,82

TYT Fen 30 2 15 -1,75 -6 6,63 2,49 4,24

Toplam: 120 30 36 21,00 18 36,00 34,60 29,87

TYT Türkçe c ae  e  B AdEaCEcB   E D     

Cevap Anahtarı B DABCDECAEBAACEDCEABCDCEBDDCAEB

TYT Sosyal EDeAB  cDbCc bcdEbCCcBCb EBDEA

Cevap Anahtarı B EDDABCADDDCBCAEBEDCCDBCAAEBDEA

TYT Matematik  dA           Cb          DdcD

Cevap Anahtarı B AEAAEECACEBEBCCEDEBBCBACDCDCAD

TYT Fen eccc daeAadb        e  Dbce  b

Cevap Anahtarı B DBAEECDCACBCBBECCCDECEADCDAACD
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
Edebî Akımlar 4 1 1 25
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 0 2 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 2 1 50
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 2 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 4 3 57
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 2 2 40
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 2 1 17
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 2 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 1 1 50
Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 3 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 3 0 2 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 5 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 4 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 6 0 4 0
Beyin 3 1 0 33
Omurilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜGÜLSÜMKİRAZ 374 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,041 218,580 15 46 46 46 2549

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
220,436 0,000 13 44 44 44 2391

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
166,190 0,000 17 19 19 19 1177

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
174,126 0,000 19 48 48 48 2068

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 19 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 8 6 6,50 22 7,16 9,80 7,87

Tarih 8 1 0 1,00 13 2,70 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 0 0 0,00 0 1,18 3,12 2,04

Felsefe 8 5 0 5,00 63 4,00 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 3,79 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 10 0 10,00 33 11,67 15,87 11,53

Matematik 30 4 6 2,50 8 10,54 6,44 6,23

Fizik 10 3 4 2,00 20 0,51 0,17 0,65

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 3,41 1,29 1,77

Biyoloji 10 4 0 4,00 40 2,71 1,03 1,82

TYT Fen 30 7 5 5,75 19 6,63 2,49 4,24

Toplam: 120 29 17 24,75 21 36,00 34,60 29,87

TYT Türkçe Ccc    EBD C     Be     BeAa e

Cevap Anahtarı A CEABCDCEBDDCAEBDABCDECAEBAACED

TYT Sosyal       D         DB AE C DEA  B

Cevap Anahtarı A BCADEDDACAEBDDCBDBCAEDCCDEAAEB

TYT Matematik cDc c c       DAd   c     E   

Cevap Anahtarı A EDEBBCBACDCDCADAEAAEECACEBEBCC

TYT Fen C CAb  ccb      b   DA  DC    

Cevap Anahtarı A CDCACDBAEECCCDEBCBBEDAACDCEADC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 0 2 0
Edebî Akımlar 4 0 1 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 0 0 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 3 1 0 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 5 0 71
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 1 0 33

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 1 2 20
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 1 2 8
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 0 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 2 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 3 0 2 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 5 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 4 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 6 4 0 67
Beyin 3 0 0 0
Omurilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN KALLİ 352 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,045 218,580 11 20 20 20 1382

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
160,154 0,000 18 49 49 49 3308

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
302,446 0,000 2 2 2 2 95

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
274,606 0,000 4 7 7 7 219

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 19 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 8 0 8,00 27 7,16 9,80 7,87

Matematik 30 19 6 17,50 58 10,54 6,44 6,23

Fizik 10 3 5 1,75 18 0,51 0,17 0,65

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,41 1,29 1,77

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 2,71 1,03 1,82

TYT Fen 30 14 10 11,50 38 6,63 2,49 4,24

Toplam: 120 41 16 37,00 31 36,00 34,60 29,87

TYT Türkçe D  C       A    EAB    BD     

Cevap Anahtarı B DABCDECAEBAACEDCEABCDCEBDDCAEB

TYT Matematik AEA bE cCE  BCCaDdBB BACDCaCeD

Cevap Anahtarı B AEAAEECACEBEBCCEDEBBCBACDCDCAD

TYT Fen ee EbC CeeBb cECCd ECEbD D bCD

Cevap Anahtarı B DBAEECDCACBCBBECCCDECEADCDAACD
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EDE MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 0 0 0
HİKÂYE 2 2 0 100
Edebî Akımlar 4 2 0 50
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 1 0 33
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 2 3 40
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 11 1 92
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 3 1 75
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 2 1 40
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 0 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 1 1 50
Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 2 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 5 3 1 60
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 6 4 1 67
Beyin 3 2 1 67
Omurilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA TÜRKMEN 325 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,100 218,580 19 50 50 50 3364

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
108,850 0,000 19 50 50 50 3834

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
215,064 0,000 13 13 13 13 459

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
183,894 0,000 15 42 42 42 1767

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 19 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 13 6 11,50 38 10,54 6,44 6,23

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 0,51 0,17 0,65

Kimya 10 2 2 1,50 15 3,41 1,29 1,77

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 2,71 1,03 1,82

TYT Fen 30 6 8 4,00 13 6,63 2,49 4,24

Toplam: 120 19 14 15,50 13 36,00 34,60 29,87

TYT Matematik  d  EE c EB dC E   BCa CeeDCAD

Cevap Anahtarı B AEAAEECACEBEBCCEDEBBCBACDCDCAD

TYT Fen         edBe  E  d  CbbD DAbd 

Cevap Anahtarı B DBAEECDCACBCBBECCCDECEADCDAACD
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MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 5 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 4 1 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 3 25
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 2 2 40
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 5 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 6 3 2 50
Beyin 3 1 2 33
Omurilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BOZDOĞANN 333 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,350 218,580 4 23 23 23 1559

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
297,135 0,000 10 21 21 21 1056

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
156,376 0,000 3 23 23 23 1360

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
233,829 0,000 2 16 16 16 633

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 17 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 10 11,50 38 9,29 9,80 7,87

Tarih 8 5 2 4,50 56 3,93 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 4 3 3,25 41 4,44 3,12 2,04

Felsefe 8 5 2 4,50 56 5,85 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,43 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 18,65 15,87 11,53

Matematik 30 8 5 6,75 23 3,72 6,44 6,23

Toplam: 120 41 23 35,25 29 31,65 34,60 29,87

TYT Türkçe CdAcCcCEBDceb  DABCD a  BbAed 

Cevap Anahtarı A CEABCDCEBDDCAEBDABCDECAEBAACED

TYT Sosyal B AecDDAC caDDCcDBCbEb CDEAcEB

Cevap Anahtarı A BCADEDDACAEBDDCBDBCAEDCCDEAAEB

TYT Matematik ED a CB  e D  DbE  d     Bd   

Cevap Anahtarı A EDEBBCBACDCDCADAEAAEECACEBEBCC
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
Edebî Akımlar 4 3 1 75
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 2 1 67
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 1 0 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 1 2 25
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 0 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 2 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 4 2 57
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 3 0 60
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 2 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 1 2 20
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİENGİNTÜRKMEN 356 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,022 218,580 8 30 30 30 1820

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
309,667 0,000 5 13 13 13 851

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
127,474 0,000 12 40 40 40 1974

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
208,261 0,000 7 30 30 30 1112

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 17 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 10 11,50 38 9,29 9,80 7,87

Tarih 8 6 2 5,50 69 3,93 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 5 1 4,75 59 4,44 3,12 2,04

Felsefe 8 6 1 5,75 72 5,85 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 4,43 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 20 6 18,50 62 18,65 15,87 11,53

Matematik 30 4 6 2,50 8 3,72 6,44 6,23

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,01 0,17 0,65

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 1,29 1,77

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,00 1,03 1,82

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 -0,01 2,49 4,24

Toplam: 120 38 23 32,25 27 31,65 34,60 29,87

TYT Türkçe DdBC  ebEa AeEDCcABdc EaD CAc 

Cevap Anahtarı B DABCDECAEBAACEDCEABCDCEBDDCAEB

TYT Sosyal cDDABCAcDDCBC c ED CDBCbbE DaA

Cevap Anahtarı B EDDABCADDDCBCAEBEDCCDBCAAEBDEA

TYT Matematik bEA   ed       cD          aAa

Cevap Anahtarı B AEAAEECACEBEBCCEDEBBCBACDCDCAD

TYT Fen a                             

Cevap Anahtarı B DBAEECDCACBCBBECCCDECEADCDAACD
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
Edebî Akımlar 4 2 1 50
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 1 2 33
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 1 1 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 2 2 50
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 0 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 5 1 71
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 1 2 20
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 1 2 8
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 1 25
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 5 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 6 0 0 0
Beyin 3 0 0 0
Omurilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA İLERİ 337 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,701 218,580 15 43 43 43 2319

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
264,546 0,000 16 36 36 36 1686

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
138,594 0,000 7 30 30 30 1699

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
186,563 0,000 12 39 39 39 1685

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 17 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 12 7,00 23 9,29 9,80 7,87

Tarih 8 4 4 3,00 38 3,93 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 4 4 3,00 38 4,44 3,12 2,04

Felsefe 8 6 2 5,50 69 5,85 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,43 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 19 11 16,25 54 18,65 15,87 11,53

Matematik 30 5 4 4,00 13 3,72 6,44 6,23

Toplam: 120 34 27 27,25 23 31,65 34,60 29,87

TYT Türkçe CEccbe EeD CA  DABd  a  eeAbaa

Cevap Anahtarı A CEABCDCEBDDCAEBDABCDECAEBAACED

TYT Sosyal BecDaDbAeAcaDDCacBCAEDbCDEAeEB

Cevap Anahtarı A BCADEDDACAEBDDCBDBCAEDCCDEAAEB

TYT Matematik cD  c      D   Ad     d   E  C

Cevap Anahtarı A EDEBBCBACDCDCADAEAAEECACEBEBCC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
Edebî Akımlar 4 0 3 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 2 1 67
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 2 2 50
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 1 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 2 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 5 2 71
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 1 2 20
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 2 0 17
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT CAN CEVİZ 359 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,418 218,580 7 29 29 29 1809

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
297,181 0,000 9 20 20 20 1055

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
138,594 0,000 7 30 30 30 1699

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
195,097 0,000 10 35 35 35 1443

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 17 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 7 8,25 28 9,29 9,80 7,87

Tarih 8 6 2 5,50 69 3,93 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 5 3 4,25 53 4,44 3,12 2,04

Felsefe 8 6 2 5,50 69 5,85 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,43 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 22 8 20,00 67 18,65 15,87 11,53

Matematik 30 6 8 4,00 13 3,72 6,44 6,23

Toplam: 120 38 23 32,25 27 31,65 34,60 29,87

TYT Türkçe CEc   aEBD C   D BC ae  c cCb 

Cevap Anahtarı A CEABCDCEBDDCAEBDABCDECAEBAACED

TYT Sosyal BCAcbDDACccdDDCBDBCAEaaCDEAcEB

Cevap Anahtarı A BCADEDDACAEBDDCBDBCAEDCCDEAAEB

TYT Matematik aD a  c  e D  DbE  c  d  Bd C 

Cevap Anahtarı A EDEBBCBACDCDCADAEAAEECACEBEBCC
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 2 0 100
Edebî Akımlar 4 0 2 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 1 1 33
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Nokta 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 2 2 50
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 1 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 2 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 5 2 71
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 2 1 40
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 2 2 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 1 2 20
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KUZU 341 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,916 218,580 2 19 19 19 1361

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
317,203 0,000 4 11 11 11 736

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
154,759 0,000 5 25 25 25 1397

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
213,550 0,000 6 28 28 28 1005

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 17 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 5 8,75 29 9,29 9,80 7,87

Tarih 8 3 1 2,75 34 3,93 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 6 2 5,50 69 4,44 3,12 2,04

Felsefe 8 8 0 8,00 100 5,85 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,43 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 23 3 22,25 74 18,65 15,87 11,53

Matematik 30 10 14 6,50 22 3,72 6,44 6,23

Toplam: 120 43 22 37,50 31 31,65 34,60 29,87

TYT Türkçe CE     EBD C   D  C  C  eAedde

Cevap Anahtarı A CEABCDCEBDDCAEBDABCDECAEBAACED

TYT Sosyal a A   DACAcaDDCBDBCAEDCCDEAAEB

Cevap Anahtarı A BCADEDDACAEBDDCBDBCAEDCCDEAAEB

TYT Matematik EDdadCB Ce DdeDbEAdd dcbdBd   

Cevap Anahtarı A EDEBBCBACDCDCADAEAAEECACEBEBCC
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 2 0 100
Edebî Akımlar 4 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 2 0 67
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Nokta 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 0 1 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 2 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 2 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 7 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 3 2 60
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 2 6 17
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 2 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 1 3 20
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DÖNE ÇAKIROĞLU 120 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,775 218,580 3 22 22 22 1547

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
359,834 0,000 1 3 3 3 292

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
98,182 0,000 17 50 50 50 4106

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
195,045 0,000 11 36 36 36 1445

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 17 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 5 13,75 46 9,29 9,80 7,87

Tarih 8 6 2 5,50 69 3,93 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 7 0 7,00 88 4,44 3,12 2,04

Felsefe 8 7 1 6,75 84 5,85 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,43 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 25 4 24,00 80 18,65 15,87 11,53

Matematik 30 0 9 -2,25 -8 3,72 6,44 6,23

Toplam: 120 40 18 35,50 30 31,65 34,60 29,87

TYT Türkçe CE BC aEBD ed  DA CD    BAebED

Cevap Anahtarı A CEABCDCEBDDCAEBDABCDECAEBAACED

TYT Sosyal BdADaDDA AEBDDCBDBCAEDaCDEAbEB

Cevap Anahtarı A BCADEDDACAEBDDCBDBCAEDCCDEAAEB

TYT Matematik abba  c de ab                 

Cevap Anahtarı A EDEBBCBACDCDCADAEAAEECACEBEBCC
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 2 0 100
Edebî Akımlar 4 2 1 50
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 2 0 67
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 1 0 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Nokta 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 2 2 50
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 0 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 6 1 86
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 0 2 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 0 4 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ERGÜVEN 305 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,553 218,580 16 44 44 44 2330

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
278,390 0,000 13 30 30 30 1407

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
125,662 0,000 13 41 41 41 2019

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
183,065 0,000 14 43 43 43 1781

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 17 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 12 15 8,25 28 9,29 9,80 7,87

Tarih 8 1 4 0,00 0 3,93 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 6 2 5,50 69 4,44 3,12 2,04

Felsefe 8 7 1 6,75 84 5,85 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,43 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 18,65 15,87 11,53

Matematik 30 4 8 2,00 7 3,72 6,44 6,23

Toplam: 120 35 31 27,25 23 31,65 34,60 29,87

TYT Türkçe DdaCcEebdB AeaDeEAcb aEBcaCA d

Cevap Anahtarı B DABCDECAEBAACEDCEABCDCEBDDCAEB

TYT Sosyal  Dabc d eDCBCbEBEDaCDBCAbEBDEA

Cevap Anahtarı B EDDABCADDDCBCAEBEDCCDBCAAEBDEA

TYT Matematik cdA    d     b aDc   B    ab D

Cevap Anahtarı B AEAAEECACEBEBCCEDEBBCBACDCDCAD
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 1 1 50
HİKÂYE 2 2 0 100
Edebî Akımlar 4 1 3 25
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 1 2 33
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 3 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 0 1 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 3 1 2 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 1 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 6 1 86
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 1 2 20
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 1 3 8
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 3 25
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN Ö *EK 152 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,503 218,580 17 45 45 45 2472

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
232,091 0,000 17 43 43 43 2209

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
159,609 0,000 2 22 22 22 1300

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
168,567 0,000 16 49 49 49 2217

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 17 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 3 6 1,50 5 9,29 9,80 7,87

Tarih 8 3 4 2,00 25 3,93 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 4 4 3,00 38 4,44 3,12 2,04

Felsefe 8 6 1 5,75 72 5,85 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,43 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 18,65 15,87 11,53

Matematik 30 9 7 7,25 24 3,72 6,44 6,23

Toplam: 120 31 22 25,50 21 31,65 34,60 29,87

TYT Türkçe D  b ba       D  b     ebD    

Cevap Anahtarı B DABCDECAEBAACEDCEABCDCEBDDCAEB

TYT Sosyal  baABdAceeCBCcEdED bDBCAAEBDEA

Cevap Anahtarı B EDDABCADDDCBCAEBEDCCDBCAAEBDEA

TYT Matematik b   d  d  B  C ED a CB Ce DdeD

Cevap Anahtarı B AEAAEECACEBEBCCEDEBBCBACDCDCAD
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 0 0 0
HİKÂYE 2 0 1 0
Edebî Akımlar 4 0 1 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Hikâye 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 1 1 33
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
Nokta 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 1 2 25
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 3 1 2 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 1 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 1 2 33
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 5 1 71
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 3 1 60
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 1 3 8
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 2 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 1 2 20
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL TAŞDEMİR 389 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,178 218,580 11 34 34 34 1981

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
288,089 0,000 12 27 27 27 1225

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
135,361 0,000 10 35 35 35 1782

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
214,277 0,000 5 27 27 27 978

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 17 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 14 11,50 38 9,29 9,80 7,87

Tarih 8 2 4 1,00 13 3,93 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 5 3 4,25 53 4,44 3,12 2,04

Felsefe 8 6 2 5,50 69 5,85 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,43 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 18,65 15,87 11,53

Matematik 30 5 6 3,50 12 3,72 6,44 6,23

Toplam: 120 38 30 30,50 25 31,65 34,60 29,87

TYT Türkçe DAadc abEBeeCEDCEbdbcCEBDcCbdB

Cevap Anahtarı B DABCDECAEBAACEDCEABCDCEBDDCAEB

TYT Sosyal  DeAa baDbCaeAEBEDaCDBCeAaBDEA

Cevap Anahtarı B EDDABCADDDCBCAEBEDCCDBCAAEBDEA

TYT Matematik Ad  E  d     e a  d    C  D cD

Cevap Anahtarı B AEAAEECACEBEBCCEDEBBCBACDCDCAD
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
Edebî Akımlar 4 1 3 25
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 2 1 67
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Nokta 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Sözlü Anlatım Türleri 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 0 2 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 1 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 5 2 71
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 2 2 40
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 2 1 17
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 0 3 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 1 0 20
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE  ÇELİK 323 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,728 218,580 1 17 17 17 1305

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
304,131 0,000 6 14 14 14 927

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
172,541 0,000 1 16 16 16 1046

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
245,455 0,000 1 12 12 12 479

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 17 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 12 11,00 37 9,29 9,80 7,87

Tarih 8 4 3 3,25 41 3,93 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 6 2 5,50 69 4,44 3,12 2,04

Felsefe 8 7 1 6,75 84 5,85 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 4,43 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 18,65 15,87 11,53

Matematik 30 11 7 9,25 31 3,72 6,44 6,23

Toplam: 120 45 27 38,25 32 31,65 34,60 29,87

TYT Türkçe CbcBCcCEBDaCAa D BCb ecEeeAa e

Cevap Anahtarı A CEABCDCEBDDCAEBDABCDECAEBAACED

TYT Sosyal BCda aDAaAEaDDCBDBCAEDaCbEAb B

Cevap Anahtarı A BCADEDDACAEBDDCBDBCAEDCCDEAAEB

TYT Matematik E cd bB CDCe ADAaA b  c E   C 

Cevap Anahtarı A EDEBBCBACDCDCADAEAAEECACEBEBCC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
Edebî Akımlar 4 3 1 75
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 1 1 33
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 2 1 50
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 1 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 6 1 86
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 3 1 60
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 5 2 42
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 2 2 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 1 1 20
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AKKUŞ 386 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,563 218,580 13 40 40 40 2166

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
298,497 0,000 8 18 18 18 1035

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
115,963 0,000 15 46 46 46 2293

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
182,575 0,000 15 44 44 44 1811

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 17 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 14 9,50 32 9,29 9,80 7,87

Tarih 8 7 1 6,75 84 3,93 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 5 3 4,25 53 4,44 3,12 2,04

Felsefe 8 6 2 5,50 69 5,85 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 4,43 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 18,65 15,87 11,53

Matematik 30 1 2 0,50 2 3,72 6,44 6,23

Toplam: 120 35 25 28,75 24 31,65 34,60 29,87

TYT Türkçe CEeBebabBD CbcBD BC bCbEeAebca

Cevap Anahtarı A CEABCDCEBDDCAEBDABCDECAEBAACED

TYT Sosyal BCADbDDAeAEBebCBDBCdEbCCbEAdbB

Cevap Anahtarı A BCADEDDACAEBDDCBDBCAEDCCDEAAEB

TYT Matematik       c       Db              

Cevap Anahtarı A EDEBBCBACDCDCADAEAAEECACEBEBCC
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 1 1 50
HİKÂYE 2 2 0 100
Edebî Akımlar 4 1 3 25
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 2 0 67
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 1 1 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Nokta 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 3 1 75
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 1 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 1 2 33
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 5 2 71
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 1 0 20
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR ZORBA 379 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,197 218,580 14 41 41 41 2177

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
273,076 0,000 14 31 31 31 1526

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
138,594 0,000 7 30 30 30 1699

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
184,856 0,000 13 41 41 41 1728

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 17 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 13 6,75 23 9,29 9,80 7,87

Tarih 8 4 3 3,25 41 3,93 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 6 2 5,50 69 4,44 3,12 2,04

Felsefe 8 6 2 5,50 69 5,85 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,43 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 20 9 17,75 59 18,65 15,87 11,53

Matematik 30 5 4 4,00 13 3,72 6,44 6,23

Toplam: 120 35 26 28,50 24 31,65 34,60 29,87

TYT Türkçe CbABCbdcBD C   c BbcEe  Beeece

Cevap Anahtarı A CEABCDCEBDDCAEBDABCDECAEBAACED

TYT Sosyal Baea DDACAcBDbCBDBCdEcCCDEAbbB

Cevap Anahtarı A BCADEDDACAEBDDCBDBCAEDCCDEAAEB

TYT Matematik d d   B C a   D E     c     C 

Cevap Anahtarı A EDEBBCBACDCDCADAEAAEECACEBEBCC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 1 1 50
HİKÂYE 2 0 2 0
Edebî Akımlar 4 3 1 75
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 0 2 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Nokta 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 1 2 25
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 2 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 5 2 71
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 1 1 20
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 1 2 8
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 3 1 75
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE GÖK 400 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,605 218,580 9 31 31 31 1834

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
288,562 0,000 11 26 26 26 1217

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
145,060 0,000 6 29 29 29 1572

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
207,940 0,000 8 31 31 31 1115

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 17 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 12 11 9,25 31 9,29 9,80 7,87

Tarih 8 4 4 3,00 38 3,93 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 5 2 4,50 56 4,44 3,12 2,04

Felsefe 8 6 2 5,50 69 5,85 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,43 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 20 9 17,75 59 18,65 15,87 11,53

Matematik 30 6 4 5,00 17 3,72 6,44 6,23

Toplam: 120 38 24 32,00 27 31,65 34,60 29,87

TYT Türkçe CEcBCc EcDcCbdBD BC aC  eeee  

Cevap Anahtarı A CEABCDCEBDDCAEBDABCDECAEBAACED

TYT Sosyal aCbaEDeAbAE DDCaDBCeEDaCDEAAaB

Cevap Anahtarı A BCADEDDACAEBDDCBDBCAEDCCDEAAEB

TYT Matematik a  d  B    D cDA   E  A     e 

Cevap Anahtarı A EDEBBCBACDCDCADAEAAEECACEBEBCC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 2 0 100
Edebî Akımlar 4 2 1 50
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 2 0 67
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Nokta 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 2 2 50
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 1 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 0 50
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 5 2 71
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 2 2 40
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 1 1 8
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 2 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 1 0 20
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKÇAM 319 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,458 218,580 5 25 25 25 1647

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
319,323 0,000 3 10 10 10 708

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
128,895 0,000 11 39 39 39 1932

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
215,088 0,000 4 25 25 25 963

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 17 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 10 12,50 42 9,29 9,80 7,87

Tarih 8 8 0 8,00 100 3,93 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 4 3 3,25 41 4,44 3,12 2,04

Felsefe 8 5 2 4,50 56 5,85 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,43 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 18,65 15,87 11,53

Matematik 30 3 2 2,50 8 3,72 6,44 6,23

Toplam: 120 39 19 34,25 29 31,65 34,60 29,87

TYT Türkçe DAaCbEe  edACbDCEcBC aEBD aAa 

Cevap Anahtarı B DABCDECAEBAACEDCEABCDCEBDDCAEB

TYT Sosyal EDDABCADDcCB AcaEebCDB AbEcDEA

Cevap Anahtarı B EDDABCADDDCBCAEBEDCCDBCAAEBDEA

TYT Matematik  d     d             B    D  D

Cevap Anahtarı B AEAAEECACEBEBCCEDEBBCBACDCDCAD
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 2 0 100
Edebî Akımlar 4 2 2 50
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 2 1 67
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 4 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 0 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 2 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 5 2 71
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 2 0 40
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 2 25
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE BAYANA 335 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,081 218,580 6 27 27 27 1746

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
321,908 0,000 2 9 9 9 668

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
119,196 0,000 14 44 44 44 2191

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
200,943 0,000 9 33 33 33 1277

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 17 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 13 11,75 39 9,29 9,80 7,87

Tarih 8 4 4 3,00 38 3,93 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 5 2 4,50 56 4,44 3,12 2,04

Felsefe 8 7 1 6,75 84 5,85 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,43 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 18,65 15,87 11,53

Matematik 30 2 4 1,00 3 3,72 6,44 6,23

Toplam: 120 39 24 33,00 28 31,65 34,60 29,87

TYT Türkçe CcABCDaEBD CA eDABbcbebEcceaEa

Cevap Anahtarı A CEABCDCEBDDCAEBDABCDECAEBAACED

TYT Sosyal BebaEDeAb cBDDCBDdCAEDCCDEAAEB

Cevap Anahtarı A BCADEDDACAEBDDCBDBCAEDCCDEAAEB

TYT Matematik aD    c         d     d     C 

Cevap Anahtarı A EDEBBCBACDCDCADAEAAEECACEBEBCC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 0 2 0
Edebî Akımlar 4 3 1 75
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 2 1 67
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Nokta 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 2 2 50
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 6 1 86
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 3 25
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA YAKAR 330 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,258 218,580 10 33 33 33 1919

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
270,875 0,000 15 32 32 32 1561

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
156,376 0,000 3 23 23 23 1360

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
233,829 0,000 2 16 16 16 633

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 17 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 14 11,50 38 9,29 9,80 7,87

Tarih 8 3 5 1,75 22 3,93 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 4 3 3,25 41 4,44 3,12 2,04

Felsefe 8 5 3 4,25 53 5,85 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 4,43 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 18,65 15,87 11,53

Matematik 30 8 5 6,75 23 3,72 6,44 6,23

Toplam: 120 39 31 31,25 26 31,65 34,60 29,87

TYT Türkçe cABCDcC EBceaEeCbAebeaEBDaCbbB

Cevap Anahtarı B DABCDECAEBAACEDCEABCDCEBDDCAEB

TYT Sosyal EaeABebcDDCBd ceEDdCcBCbA cDEA

Cevap Anahtarı B EDDABCADDDCBCAEBEDCCDBCAAEBDEA

TYT Matematik ba      C B  C aD BB B  a b  D

Cevap Anahtarı B AEAAEECACEBEBCCEDEBBCBACDCDCAD
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
Edebî Akımlar 4 1 3 25
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 2 1 67
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 2 0 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Nokta 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 2 2 50
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 3 1 2 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 2 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 4 3 57
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 2 2 40
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 2 1 17
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 2 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 1 1 20
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VİLDAN KISA 351 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,248 218,580 12 38 38 38 2132

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
302,266 0,000 7 16 16 16 960

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
112,730 0,000 16 47 47 47 2383

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
140,311 0,000 17 50 50 50 3103

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 17 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 7 13 3,75 13 9,29 9,80 7,87

Tarih 8 8 0 8,00 100 3,93 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 5 3 4,25 53 4,44 3,12 2,04

Felsefe 8 7 1 6,75 84 5,85 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,43 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 26 4 25,00 83 18,65 15,87 11,53

Toplam: 120 33 17 28,75 24 31,65 34,60 29,87

TYT Türkçe c dC     eceeEDCEbcaaaEea C   

Cevap Anahtarı B DABCDECAEBAACEDCEABCDCEBDDCAEB

TYT Sosyal EDDABCADDbCBeeEBEbCCDBCAAEBDEA

Cevap Anahtarı B EDDABCADDDCBCAEBEDCCDBCAAEBDEA
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 2 0 100
Edebî Akımlar 4 0 4 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Hikâye 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 0 1 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Nokta 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 4 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 2 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 6 1 86
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF ASLAN 407 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,101 218,580 9 26 26 26 1681

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
287,831 0,000 13 28 28 28 1228

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
153,143 0,000 5 27 27 27 1422

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
235,941 0,000 6 15 15 15 591

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 14 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 11 12,25 41 13,98 9,80 7,87

Tarih 8 7 1 6,75 84 4,57 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 4 3 3,25 41 4,14 3,12 2,04

Felsefe 8 3 5 1,75 22 5,23 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,25 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 18 11 15,25 51 18,20 15,87 11,53

Matematik 30 8 7 6,25 21 4,20 6,44 6,23

Toplam: 120 41 29 33,75 28 36,29 34,60 29,87

TYT Türkçe DdBde a EBbAaED EABCcCEBDcedc 

Cevap Anahtarı B DABCDECAEBAACEDCEABCDCEBDDCAEB

TYT Sosyal cDDABCADDDCcCbc EbCbceCbcEBDEd

Cevap Anahtarı B EDDABCADDDCBCAEBEDCCDBCAAEBDEA

TYT Matematik bE  d     Bd  bED a CB  e Dd D

Cevap Anahtarı B AEAAEECACEBEBCCEDEBBCBACDCDCAD
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 1 0 50
HİKÂYE 2 1 1 50
Edebî Akımlar 4 4 0 100
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 1 2 33
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 1 1 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 3 1 75
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 1 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 2 5 29
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 3 0 60
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 0 4 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 2 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 1 2 20
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEKTAŞ AKTAŞ 404 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,705 218,580 13 39 39 39 2157

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
295,680 0,000 11 22 22 22 1083

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
111,825 0,000 13 48 48 48 3718

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
214,597 0,000 12 26 26 26 974

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 14 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 16 9 13,75 46 13,98 9,80 7,87

Tarih 8 7 1 6,75 84 4,57 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 6 2 5,50 69 4,14 3,12 2,04

Felsefe 8 0 2 -0,50 -6 5,23 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 4,25 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 17 6 15,50 52 18,20 15,87 11,53

Matematik 30 3 8 1,00 3 4,20 6,44 6,23

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 -0,07 0,17 0,65

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 1,29 1,77

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,00 1,03 1,82

TYT Fen 30 0 5 -1,25 -4 -0,09 2,49 4,24

Toplam: 120 36 28 29,00 24 36,29 34,60 29,87

TYT Türkçe  EAa bacBDDCAa DABC  abEBeACcD

Cevap Anahtarı A CEABCDCEBDDCAEBDABCDECAEBAACED

TYT Sosyal BbADEDDACAcdDDCBc    a  D AcEB

Cevap Anahtarı A BCADEDDACAEBDDCBDBCAEDCCDEAAEB

TYT Matematik E   B  c   b e cd  a  b  c  C 

Cevap Anahtarı A EDEBBCBACDCDCADAEAAEECACEBEBCC

TYT Fen a de   e  b                   

Cevap Anahtarı A CDCACDBAEECCCDEBCBBEDAACDCEADC
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 0 1 0
HİKÂYE 2 2 0 100
Edebî Akımlar 4 1 2 25
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 2 1 67
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 1 1 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 3 1 75
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 2 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 2 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 0 2 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 2 2 40
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 2 25
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 0 2 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 2 0
Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 5 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 6 0 0 0
Beyin 3 0 0 0
Omurilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL ŞAHİN 516 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,405 218,580 12 37 37 37 2089

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
259,931 0,000 14 38 38 38 1774

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
154,759 0,000 4 25 25 25 1397

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
232,325 0,000 7 18 18 18 648

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 14 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 10 11,50 38 13,98 9,80 7,87

Tarih 8 3 5 1,75 22 4,57 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 4 4 3,00 38 4,14 3,12 2,04

Felsefe 8 4 3 3,25 41 5,23 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,25 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 15 14 11,50 38 18,20 15,87 11,53

Matematik 30 8 6 6,50 22 4,20 6,44 6,23

Toplam: 120 37 30 29,50 25 36,29 34,60 29,87

TYT Türkçe DeBCc e  BecbEeCEccCDC BD Cb B

Cevap Anahtarı B DABCDECAEBAACEDCEABCDCEBDDCAEB

TYT Sosyal cbebBCAaDDCcCbcaEbCbDB ccEBbEA

Cevap Anahtarı B EDDABCADDDCBCAEBEDCCDBCAAEBDEA

TYT Matematik bE  d     Bd   ED a CB Ce Dd  

Cevap Anahtarı B AEAAEECACEBEBCCEDEBBCBACDCDCAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 1 0 50
HİKÂYE 2 2 0 100
Edebî Akımlar 4 2 2 50
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 1 2 33
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Nokta 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 2 2 50
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 3 0 3 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 1 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 2 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 4 3 57
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 2 0 40
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 1 3 8
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 2 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 1 2 20
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSR 501 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,298 218,580 10 28 28 28 1781

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
302,508 0,000 9 15 15 15 956

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
138,594 0,000 6 30 30 30 1699

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
224,112 0,000 9 20 20 20 769

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 14 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 6 12,50 42 13,98 9,80 7,87

Tarih 8 5 2 4,50 56 4,57 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 2 2 1,50 19 4,14 3,12 2,04

Felsefe 8 7 1 6,75 84 5,23 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,25 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 18 7 16,25 54 18,20 15,87 11,53

Matematik 30 6 8 4,00 13 4,20 6,44 6,23

Toplam: 120 38 21 32,75 27 36,29 34,60 29,87

TYT Türkçe CEcBC aEBDaC  BD  C  Cb a Ad D

Cevap Anahtarı A CEABCDCEBDDCAEBDABCDECAEBAACED

TYT Sosyal BbA EeDA   aDeC DBCcEDCCDEddEB

Cevap Anahtarı A BCADEDDACAEBDDCBDBCAEDCCDEAAEB

TYT Matematik EDc dCc    D  Ddd Aa        ee

Cevap Anahtarı A EDEBBCBACDCDCADAEAAEECACEBEBCC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 2 0 100
Edebî Akımlar 4 2 2 50
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 2 0 67
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 2 1 50
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 6 1 86
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 3 1 60
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 0 3 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 0 3 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 1 1 20
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE ŞANLI 320 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,590 218,580 7 13 13 13 1186

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
352,328 0,000 5 6 6 6 358

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
133,745 0,000 8 36 36 36 1815

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
226,427 0,000 8 19 19 19 740

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 14 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 16 10 13,50 45 13,98 9,80 7,87

Tarih 8 3 3 2,25 28 4,57 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 7 1 6,75 84 4,14 3,12 2,04

Felsefe 8 8 0 8,00 100 5,23 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,25 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 24 4 23,00 77 18,20 15,87 11,53

Matematik 30 4 3 3,25 11 4,20 6,44 6,23

Toplam: 120 44 17 39,75 33 36,29 34,60 29,87

TYT Türkçe DABC dd EBcAaEeeEAcbc  BDcCAEB

Cevap Anahtarı B DABCDECAEBAACEDCEABCDCEBDDCAEB

TYT Sosyal  aDAB caDDCBaAEBEDCCDBCAAEBDEA

Cevap Anahtarı B EDDABCADDDCBCAEBEDCCDBCAAEBDEA

TYT Matematik  E     A     C       c    a cD

Cevap Anahtarı B AEAAEECACEBEBCCEDEBBCBACDCDCAD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 0 1 0
HİKÂYE 2 2 0 100
Edebî Akımlar 4 1 2 25
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 2 1 67
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 1 0 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 1 1 25
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 1 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 7 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 1 2 20
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 3 1 75
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN GÜNEL 357 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,100 218,580 11 32 32 32 1884

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
290,754 0,000 12 24 24 24 1165

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
138,594 0,000 6 30 30 30 1699

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
208,751 0,000 13 29 29 29 1086

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 14 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 12 7 10,25 34 13,98 9,80 7,87

Tarih 8 4 3 3,25 41 4,57 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 5 2 4,50 56 4,14 3,12 2,04

Felsefe 8 5 1 4,75 59 5,23 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,25 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 19 7 17,25 58 18,20 15,87 11,53

Matematik 30 5 4 4,00 13 4,20 6,44 6,23

Toplam: 120 36 18 31,50 26 36,29 34,60 29,87

TYT Türkçe CE Ba bEB  aAE DA C b   e AeaD

Cevap Anahtarı A CEABCDCEBDDCAEBDABCDECAEBAACED

TYT Sosyal BbAcEa A AEeDbCBDBCAEa  DEAbEB

Cevap Anahtarı A BCADEDDACAEBDDCBDBCAEDCCDEAAEB

TYT Matematik  Db dCB     e D d            C

Cevap Anahtarı A EDEBBCBACDCDCADAEAAEECACEBEBCC
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 2 0 100
Edebî Akımlar 4 1 2 25
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 2 0 67
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 2 2 50
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 3 1 1 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 0 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 4 1 57
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 1 1 20
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 1 2 8
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 1 25
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED HACI 402 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,590 218,580 5 11 11 11 1154

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
364,315 0,000 2 2 2 2 250

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
124,046 0,000 11 42 42 42 2069

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
239,590 0,000 5 14 14 14 553

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 14 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 19 9 16,75 56 13,98 9,80 7,87

Tarih 8 5 2 4,50 56 4,57 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 5 3 4,25 53 4,14 3,12 2,04

Felsefe 8 7 0 7,00 88 5,23 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,25 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 23 5 21,75 73 18,20 15,87 11,53

Matematik 30 3 5 1,75 6 4,20 6,44 6,23

Toplam: 120 45 19 40,25 34 36,29 34,60 29,87

TYT Türkçe Dc CbECbEebACEaCEAB caEBDaCAEB

Cevap Anahtarı B DABCDECAEBAACEDCEABCDCEBDDCAEB

TYT Sosyal dDeAB ADDDCBaAccEDC DBCAAEBDEA

Cevap Anahtarı B EDDABCADDDCBCAEBEDCCDBCAAEBDEA

TYT Matematik     b  b     C a     c    Dd D

Cevap Anahtarı B AEAAEECACEBEBCCEDEBBCBACDCDCAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 2 0 100
Edebî Akımlar 4 2 1 50
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 2 1 67
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Sözlü Anlatım Türleri 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 2 1 50
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 1 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 2 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 6 0 86
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 2 1 40
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 2 25
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİME 316 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,208 218,580 1 5 5 5 799

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
364,493 0,000 1 1 1 1 247

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
161,225 0,000 2 20 20 20 1262

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
292,957 0,000 1 2 2 2 129

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 14 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 21 6 19,50 65 13,98 9,80 7,87

Tarih 8 5 2 4,50 56 4,57 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 4 4 3,00 38 4,14 3,12 2,04

Felsefe 8 7 1 6,75 84 5,23 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,25 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 21 8 19,00 63 18,20 15,87 11,53

Matematik 30 9 6 7,50 25 4,20 6,44 6,23

Toplam: 120 51 20 46,00 38 36,29 34,60 29,87

TYT Türkçe DABCDEC EBcAdEebcABCDaEBD CA B

Cevap Anahtarı B DABCDECAEBAACEDCEABCDCEBDDCAEB

TYT Sosyal b DABbADeDCedcEBEDaCDBCAdEBDEA

Cevap Anahtarı B EDDABCADDDCBCAEBEDCCDBCAAEBDEA

TYT Matematik  de E Cd     C EDc   B   CabAD

Cevap Anahtarı B AEAAEECACEBEBCCEDEBBCBACDCDCAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 1 1 50
HİKÂYE 2 1 1 50
Edebî Akımlar 4 3 1 75
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 3 0 100
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 2 0 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 2 2 50
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 2 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 6 1 86
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 3 1 60
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 1 3 8
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 2 2 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 1 0 20
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET ORÇAN 345 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,998 218,580 14 42 42 42 2227

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
299,850 0,000 10 17 17 17 1006

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
109,497 0,000 14 49 49 49 3858

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
186,799 0,000 14 38 38 38 1675

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 14 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 8 11,00 37 13,98 9,80 7,87

Tarih 8 4 3 3,25 41 4,57 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 5 3 4,25 53 4,14 3,12 2,04

Felsefe 8 6 2 5,50 69 5,23 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,25 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 20 9 17,75 59 18,20 15,87 11,53

Matematik 30 1 6 -0,50 -2 4,20 6,44 6,23

Toplam: 120 34 23 28,25 24 36,29 34,60 29,87

TYT Türkçe CEAB D cBDDbda DABCea   B b  e

Cevap Anahtarı A CEABCDCEBDDCAEBDABCDECAEBAACED

TYT Sosyal BeA bDDebAEcaDCBDBCcEDaCDEAbEB

Cevap Anahtarı A BCADEDDACAEBDDCBDBCAEDCCDEAAEB

TYT Matematik   b   c    aC c d     d       

Cevap Anahtarı A EDEBBCBACDCDCADAEAAEECACEBEBCC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 1 1 50
HİKÂYE 2 2 0 100
Edebî Akımlar 4 2 0 50
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 2 0 67
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Nokta 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 1 2 25
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 1 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 5 2 71
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 0 2 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 1 1 8
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 0 3 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMRA YILDIRIM 365 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,274 218,580 2 8 8 8 1097

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
332,690 0,000 7 8 8 8 557

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
161,225 0,000 2 20 20 20 1262

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
279,303 0,000 2 4 4 4 192

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 14 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 20 10 17,50 58 13,98 9,80 7,87

Tarih 8 5 3 4,25 53 4,57 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 4 4 3,00 38 4,14 3,12 2,04

Felsefe 8 6 2 5,50 69 5,23 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,25 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 19 11 16,25 54 18,20 15,87 11,53

Matematik 30 9 6 7,50 25 4,20 6,44 6,23

Toplam: 120 48 27 41,25 34 36,29 34,60 29,87

TYT Türkçe CcABCbaEBDcCAEBDAdCDbaAEBeAbEa

Cevap Anahtarı A CEABCDCEBDDCAEBDABCDECAEBAACED

TYT Sosyal BCcDaDDeedEeeDCBDdCAEDCbDEdAcB

Cevap Anahtarı A BCADEDDACAEBDDCBDBCAEDCCDEAAEB

TYT Matematik EbE   BAd e CADAadb     E     

Cevap Anahtarı A EDEBBCBACDCDCADAEAAEECACEBEBCC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
Edebî Akımlar 4 3 1 75
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 2 1 67
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 3 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 3 1 75
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 2 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 5 2 71
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 3 0 60
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 5 3 42
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 1 25
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL KOZAN 375 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,993 218,580 8 24 24 24 1572

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
337,247 0,000 6 7 7 7 509

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
117,580 0,000 12 45 45 45 2242

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
218,214 0,000 11 23 23 23 894

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 14 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 16 6 14,50 48 13,98 9,80 7,87

Tarih 8 7 1 6,75 84 4,57 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 5 2 4,50 56 4,14 3,12 2,04

Felsefe 8 5 0 5,00 63 5,23 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 4,25 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 21 4 20,00 67 18,20 15,87 11,53

Matematik 30 2 5 0,75 3 4,20 6,44 6,23

Toplam: 120 39 15 35,25 29 36,29 34,60 29,87

TYT Türkçe DAaC ceAEB Ab  CEABC  EBDcCb  

Cevap Anahtarı B DABCDECAEBAACEDCEABCDCEBDDCAEB

TYT Sosyal EbDABCADDDCBbAc ED CDB   EBDEd

Cevap Anahtarı B EDDABCADDDCBCAEBEDCCDBCAAEBDEA

TYT Matematik  db   eb     C      Cc        

Cevap Anahtarı B AEAAEECACEBEBCCEDEBBCBACDCDCAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 2 0 100
Edebî Akımlar 4 3 0 75
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 2 1 67
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 2 0 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 4 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 1 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 5 0 71
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 3 25
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY ORÇAN 299 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,403 218,580 6 12 12 12 1161

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
355,298 0,000 3 4 4 4 330

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
133,745 0,000 8 36 36 36 1815

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
219,600 0,000 10 22 22 22 864

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 14 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 10 12,50 42 13,98 9,80 7,87

Tarih 8 6 1 5,75 72 4,57 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 6 1 5,75 72 4,14 3,12 2,04

Felsefe 8 8 0 8,00 100 5,23 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,25 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 25 3 24,25 81 18,20 15,87 11,53

Matematik 30 4 3 3,25 11 4,20 6,44 6,23

Toplam: 120 44 16 40,00 33 36,29 34,60 29,87

TYT Türkçe CEABa bEaD Cd BDAaebba  BAACEe

Cevap Anahtarı A CEABCDCEBDDCAEBDABCDECAEBAACED

TYT Sosyal BdADE DAdAEB DCBDBCAEDCCDEAbEB

Cevap Anahtarı A BCADEDDACAEBDDCBDBCAEDCCDEAAEB

TYT Matematik       B     d D b    eA     C 

Cevap Anahtarı A EDEBBCBACDCDCADAEAAEECACEBEBCC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
Edebî Akımlar 4 2 2 50
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 2 1 67
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Sözlü Anlatım Türleri 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 3 1 75
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 1 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 2 0 67
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 7 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 1 0 20
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 3 1 75
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA M KUMRU 350 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,679 218,580 4 10 10 10 1153

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
354,871 0,000 4 5 5 5 335

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
132,128 0,000 10 38 38 38 1850

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
241,990 0,000 4 13 13 13 522

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 14 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 18 8 16,00 53 13,98 9,80 7,87

Tarih 8 6 2 5,50 69 4,57 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 6 2 5,50 69 4,14 3,12 2,04

Felsefe 8 6 2 5,50 69 5,23 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,25 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 18,20 15,87 11,53

Matematik 30 4 4 3,00 10 4,20 6,44 6,23

Toplam: 120 45 19 40,25 34 36,29 34,60 29,87

TYT Türkçe D BCDEC EBedeEDCcABCDCcaDcCb  

Cevap Anahtarı B DABCDECAEBAACEDCEABCDCEBDDCAEB

TYT Sosyal EDeABCbDDDCcdAEBEDbCDBCdbEBDEA

Cevap Anahtarı B EDDABCADDDCBCAEBEDCCDBCAAEBDEA

TYT Matematik  d     c     CeE     B    a  D

Cevap Anahtarı B AEAAEECACEBEBCCEDEBBCBACDCDCAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 1 1 50
HİKÂYE 2 1 1 50
Edebî Akımlar 4 4 0 100
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 2 0 67
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 2 0 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Nokta 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Sözlü Anlatım Türleri 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 4 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 1 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 5 2 71
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 2 1 40
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 2 2 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1.SAYI

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİR 313 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,581 218,580 3 9 9 9 1130

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4197

SOZ
309,861 0,000 8 12 12 12 848

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

SAY
180,623 0,000 1 15 15 15 917

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

EA
275,163 0,000 3 6 6 6 215

Puanı Hesaplanan: 50 50 50 4181

Katılımlar: 14 50 50 50 4370

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 16 7 14,25 48 13,98 9,80 7,87

Tarih 8 5 3 4,25 53 4,57 3,64 2,93

Coğrafya-1 8 4 3 3,25 41 4,14 3,12 2,04

Felsefe 8 6 0 6,00 75 5,23 4,97 3,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 4,25 4,14 2,95

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 18,20 15,87 11,53

Matematik 30 12 6 10,50 35 4,20 6,44 6,23

Toplam: 120 46 22 40,50 34 36,29 34,60 29,87

TYT Türkçe DeBC  a EaeAC DCEA C CEdDcCd B

Cevap Anahtarı B DABCDECAEBAACEDCEABCDCEBDDCAEB

TYT Sosyal EebABbADD CBaeEaE CCDBC bbBbEA

Cevap Anahtarı B EDDABCADDDCBCAEBEDCCDBCAAEBDEA

TYT Matematik dE  a  c EB  C EDca Cc   CDCAD

Cevap Anahtarı B AEAAEECACEBEBCCEDEBBCBACDCDCAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Tiyatro Türleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 2 0 100
Edebî Akımlar 4 3 0 75
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Hikâye 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 3 1 2 33
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 3 1 0 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Nokta 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Sözlü Anlatım Türleri 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 4 3 1 75
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 3 1 2 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 2 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Ülkelerin Nüfus Politikaları 3 2 0 67
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 7 5 0 71
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 5 4 0 80
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 12 3 3 25
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 2 2 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 5 1 1 20
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
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