
OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT 1. DENEME 55 55 55 1039

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,03 4,23 8,97 2,97 2,72 2,29 2,39 1,22 2,08 2,58 1,68 2,16 17,97 9,85 15,50 193,6 224,3 204,9

Okul Ortalaması 10,76 4,58 9,62 1,95 2,09 1,42 1,31 1,13 1,03 1,71 1,42 1,35 15,73 9,22 13,42 207,5 212,4 218,1

KATILIMLAR

1 242 UMUT GÜNEŞ 12A 37 2 36,50 8 5 6,75 12 1 11,75 6 3 5,25 63 11 60,25 159,1 843 345,1 128 253,2 204

2 280 MELİKE ÇOMRUK 12A 28 2 27,50 4 7 2,25 5 4 4,00 8 5 6,75 45 18 40,50 192,4 496 290,4 204 236,6 276

3 281 BİLGE ÖZYIRTICI 12A 23 4 22,00 3 5 1,75 2 3 1,25 8 3 7,25 36 15 32,25 156,0 869 267,1 254 212,7 402

4 238 FURKAN ARA Z 12A 19 2 18,50 4 3 3,25 3 1 2,75 3 0 3,00 29 6 27,50 210,6 315 252,2 289 243,7 239

5 265 MELİH KIR 12A 18 5 16,75 4 3 3,25 4 4 3,00 2 2 1,50 28 14 24,50 199,2 429 243,3 312 202,9 477

6 231 HAKAN TÜRKMEN 12A 19 5 17,75 5 5 3,75 1 1 0,75 3 3 2,25 28 14 24,50 158,3 850 243,1 314 204,1 473

7 234 EMİNEM BYND 12A 16 15 12,25 3 7 1,25 4 3 3,25 6 3 5,25 29 28 22,00 153,7 893 238,0 333 185,6 635

8 274 HİLAL GÜLSEVER 12B 12 4 11,00 5 2 4,50 6 2 5,50 1 1 0,75 24 9 21,75 156,0 869 235,2 342 182,2 661

9 246 ASİYE YÜKSEK 12A 12 9 9,75 4 7 2,25 5 2 4,50 5 5 3,75 26 23 20,25 156,0 869 232,5 350 178,7 689

10 225 SEYFİ KIR 12A 14 6 12,50 6 4 5,00 1 3 0,25 3 5 1,75 24 18 19,50 156,0 869 228,4 361 186,3 624

11 396 EMİNE DURAN 12B 11 6 9,50 6 3 5,25 1 5 -0,25 5 3 4,25 23 17 18,75 156,0 869 226,8 365 178,0 694

12 220 HACI EYÜP BYKL 12C 19 2 18,50 19 2 18,50 209,1 334 226,7 366 258,0 174

13 257 SUDE NUR KAPLAN 12A 17 7 15,25 2 5 0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 22 17 17,75 161,3 826 224,8 371 199,5 500

14 240 HURİ ŞAN SARI 12A 13 5 11,75 2 8 0,00 4 2 3,50 2 4 1,00 21 19 16,25 156,0 869 221,1 388 184,3 648

15 235 ALİ KAYA 12A 13 15 9,25 4 6 2,50 2 2 1,50 3 0 3,00 22 23 16,25 156,0 869 220,6 393 177,3 699

16 377 FATMA KAPLAN 12B 9 2 8,50 5 4 4,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 18 10 15,50 162,0 822 217,9 406 181,5 666

17 190 ALİ ENES KAYA 12B 10 8 8,00 6 7 4,25 1 2 0,50 4 5 2,75 21 22 15,50 156,0 869 217,7 408 173,8 725

18 385 DİLARA NUR KARA 12B 8 1 7,75 3 4 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 16 7 14,25 234,6 158 215,0 420 210,4 422

19 182 VİLDAN KARAGÖZ 12A 8 4 7,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 16 8 14,00 158,8 846 214,2 426 171,0 748

20 314 HASAN KILILI 12C 15 6 13,50 15 6 13,50 254,4 82 212,6 430 272,0 116

21 148 FURKAN 12C 15 5 13,75 0 2 -0,50 15 7 13,25 206,0 360 212,1 432 241,6 251

22 292 NURSENA TURUNÇ 12B 8 3 7,25 1 1 0,75 3 1 2,75 3 3 2,25 15 8 13,00 189,7 519 211,9 435 196,0 528

23 392 H HÜSEYİN CAN 12B 8 1 7,75 4 2 3,50 1 1 0,75 2 4 1,00 15 8 13,00 156,0 869 210,4 447 173,1 733

24 146 MUSTAFA ARI 12B 10 5 8,75 5 5 3,75 1 2 0,50 1 4 0,00 17 16 13,00 189,2 524 210,0 450 208,7 433

25 298 AYŞE KURT 12B 9 2 8,50 3 4 2,00 1 3 0,25 2 1 1,75 15 10 12,50 171,3 707 209,7 453 191,0 577

26 233 MUHAMMET ALİ 12C 13 3 12,25 13 3 12,25 239,1 140 209,1 454 271,8 118

27 236 FATMAGÜL KARA 12B 8 6 6,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 3 3,25 15 12 12,00 195,0 477 208,9 455 194,8 542

28 300 BEYZA BAĞCI 12B 10 1 9,75 2 1 1,75 1 1 0,75 13 3 12,25 156,0 869 208,7 457 178,7 689

29 287 MİSLİNA OKUMUŞ 12B 9 5 7,75 1 3 0,25 2 1 1,75 2 4 1,00 14 13 10,75 193,2 489 205,3 475 193,8 547
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT 1. DENEME 55 55 55 1039

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,03 4,23 8,97 2,97 2,72 2,29 2,39 1,22 2,08 2,58 1,68 2,16 17,97 9,85 15,50 193,6 224,3 204,9

Okul Ortalaması 10,76 4,58 9,62 1,95 2,09 1,42 1,31 1,13 1,03 1,71 1,42 1,35 15,73 9,22 13,42 207,5 212,4 218,1

KATILIMLAR

30 245 EMİN PINAR 12C 11 2 10,50 11 2 10,50 236,0 151 204,2 479 263,7 153

31 0 FNİSADİK LTAS 12A 6 3 5,25 3 2 2,50 1 1 0,75 2 0 2,00 12 6 10,50 241,9 125 204,0 481 217,5 373

32 288 BARIŞ DUT 12C 12 10 9,50 12 10 9,50 202,8 402 201,4 497 226,5 329

33 0 HÜSNE BAŞCI 12B 8 2 7,50 2 2 1,50 1 2 0,50 11 6 9,50 183,5 583 200,9 503 187,2 616

34 278 MUKADDES MERVE 12C 10 5 8,75 10 5 8,75 216,9 260 199,2 512 239,0 263

35 232 EREN İNCE 12C 11 9 8,75 11 9 8,75 203,7 390 199,2 512 225,3 334

36 301 BEYZA YILMAZ 12C 9 2 8,50 9 2 8,50 272,8 49 198,5 517 265,5 143

37 270 HİLAL İREM YAĞL 12B 5 6 3,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 5 1,75 12 15 8,25 211,4 307 197,5 524 207,0 447

38 290 RUKİYE KALLİ 12B 6 3 5,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 10 8 8,00 209,6 324 197,4 526 205,6 458

39 390 YUSUF KARATAŞ 12C 9 4 8,00 9 4 8,00 213,5 287 197,1 529 233,4 292

40 295 CAN KURT 12C 9 5 7,75 9 5 7,75 225,4 203 196,4 531 245,0 235

41 160 SÜME YYE SÜ T 12C 8 2 7,50 8 2 7,50 270,4 55 195,7 534 234,0 286

42 199 SERKAN ŞAHAN 12C 8 3 7,25 8 3 7,25 234,8 157 195,0 539 253,3 203

43 230 DİLARA AKKAYA 12B 4 7 2,25 3 2 2,50 4 2 3,50 0 4 -1,00 11 15 7,25 189,2 523 194,3 548 187,6 608

44 327 SUDE NAZ OKUMUŞ 12C 8 5 6,75 8 5 6,75 246,0 110 193,6 555 263,6 154

45 995 NURCAN ÇOMRUK 12C 9 9 6,75 9 9 6,75 233,4 164 193,6 555 250,5 213

46 249 SÜMERYA OKUMUŞ 12C 7 2 6,50 7 2 6,50 237,3 148 192,9 558 253,9 198

47 285 NİSANUR DELİCE 12C 7 3 6,25 7 3 6,25 355,7 1 192,2 568 279,7 96

48 155 MERVE BATTAL 12C 7 3 6,25 7 3 6,25 217,3 256 192,2 568 232,4 297

49 264 GÜL NİHAL GÜNEŞ 12C 6 2 5,50 6 2 5,50 277,7 38 190,1 587 247,3 223

50 226 GAMZE GÖKÇE 12C 6 2 5,50 6 2 5,50 250,4 96 190,1 587 213,7 393

51 201 MUSTAFA ORÇAN 12C 6 9 3,75 6 9 3,75 218,2 245 185,1 626 209,2 431

52 1 BURC  KURT 12C 4 4 3,00 4 4 3,00 251,9 91 183,0 641 223,1 345

53 256 BARIŞ BAĞCI 12C 5 9 2,75 5 9 2,75 237,6 146 182,3 648 228,0 322
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT 1. DENEME 55 55 55 1039

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,03 4,23 8,97 2,97 2,72 2,29 2,39 1,22 2,08 2,58 1,68 2,16 17,97 9,85 15,50 193,6 224,3 204,9

Okul Ortalaması 10,76 4,58 9,62 1,95 2,09 1,42 1,31 1,13 1,03 1,71 1,42 1,35 15,73 9,22 13,42 207,5 212,4 218,1

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT 1. DENEME 55 55 55 1039

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,10 1,00 1,85 2,89 2,23 2,33 1,94 1,46 1,57 1,65 1,13 1,37 1,11 1,06 0,84 1,25 1,26 0,93 0,70 0,58 0,56 0,56 0,65 0,40 0,74 0,53 0,61 0,03 0,03 0,02 12,979,93 10,48 193,6 224,3 204,9

Okul Ortalaması 2,85 0,84 2,65 5,11 2,00 4,61 3,42 1,09 3,15 2,42 0,95 2,18 1,84 0,75 1,65 1,24 0,75 1,05 0,49 0,25 0,43 0,40 0,42 0,30 0,80 0,22 0,75 0,15 0,02 0,14 18,727,29 16,91 207,5 212,4 218,1

KATILIMLAR

1 285 NİSANUR DELİCE 12C 5 1 4,75 15 3 14,25 10 0 10,00 6 0 6,00 9 2 8,50 9 2 8,50 5 1 4,75 4 1 3,75 5 1 4,75 68 11 65,25 355,7 1 192,2 568 279,7 96

2 283 MİRAY GÖKKAYA 12C 6 0 6,00 12 2 11,50 5 2 4,50 5 1 4,75 8 2 7,50 5 3 4,25 4 1 3,75 3 3 2,25 4 0 4,00 52 14 48,50 304,3 15 174,6 707 235,8 280

3 264 GÜL NİHAL GÜNEŞ 12C 6 0 6,00 10 2 9,50 6 3 5,25 5 1 4,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 2 1 1,75 6 0 6,00 43 12 40,00 277,7 38 190,1 587 247,3 223

4 301 BEYZA YILMAZ 12C 5 1 4,75 11 4 10,00 9 0 9,00 5 1 4,75 7 2 6,50 4 3 3,25 41 11 38,25 272,8 49 198,5 517 265,5 143

5 0 İREM KARADEN Z 12C 4 2 3,50 14 4 13,00 4 3 3,25 4 2 3,50 3 3 2,25 5 3 4,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 1 4,75 44 23 38,25 271,2 53 174,6 707 224,7 336

6 160 SÜME YYE SÜ T 12C 4 2 3,50 7 5 5,75 6 2 5,50 5 1 4,75 5 3 4,25 7 2 6,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 3 2,25 43 22 37,50 270,4 55 195,7 534 234,0 286

7 314 HASAN KILILI 12C 6 0 6,00 10 4 9,00 7 2 6,50 5 1 4,75 7 4 6,00 35 11 32,25 254,4 82 212,6 430 272,0 116

8 1 BURC  KURT 12C 4 2 3,50 15 3 14,25 3 2 2,50 1 5 -0,25 3 4 2,00 5 4 4,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 38 27 31,25 251,9 91 183,0 641 223,1 345

9 226 GAMZE GÖKÇE 12C 5 0 5,00 4 2 3,50 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 1 4,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 33 9 30,75 250,4 96 190,1 587 213,7 393

10 327 SUDE NAZ OKUMUŞ 12C 4 2 3,50 16 1 15,75 7 1 6,75 4 2 3,50 31 6 29,50 246,0 110 193,6 555 263,6 154

11 0 FNİSADİK LTAS 12A 4 0 4,00 6 3 5,25 5 3 4,25 3 1 2,75 6 1 5,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 4 0,00 4 1 3,75 32 15 28,25 241,9 125 204,0 481 217,5 373

12 233 MUHAMMET ALİ 12C 5 1 4,75 13 2 12,50 7 2 6,50 4 2 3,50 29 7 27,25 239,1 140 209,1 454 271,8 118

13 256 BARIŞ BAĞCI 12C 4 2 3,50 9 7 7,25 7 3 6,25 5 1 4,75 4 0 4,00 1 0 1,00 30 13 26,75 237,6 146 182,3 648 228,0 322

14 249 SÜMERYA OKUMUŞ 12C 4 1 3,75 14 1 13,75 5 2 4,50 5 1 4,75 28 5 26,75 237,3 148 192,9 558 253,9 198

15 245 EMİN PINAR 12C 5 1 4,75 11 3 10,25 7 2 6,50 5 1 4,75 28 7 26,25 236,0 151 204,2 479 263,7 153

16 199 SERKAN ŞAHAN 12C 6 0 6,00 9 2 8,50 8 1 7,75 4 2 3,50 27 5 25,75 234,8 157 195,0 539 253,3 203

17 385 DİLARA NUR KARA 12B 5 0 5,00 3 0 3,00 3 0 3,00 1 1 0,75 5 1 4,75 2 0 2,00 2 0 2,00 1 2 0,50 5 1 4,75 27 5 25,75 234,6 158 215,0 420 210,4 422

18 995 NURCAN ÇOMRUK 12C 6 0 6,00 10 4 9,00 5 2 4,50 6 0 6,00 27 6 25,50 233,4 164 193,6 555 250,5 213

19 295 CAN KURT 12C 5 1 4,75 6 3 5,25 7 1 6,75 6 0 6,00 24 5 22,75 225,4 203 196,4 531 245,0 235

20 201 MUSTAFA ORÇAN 12C 4 2 3,50 4 3 3,25 4 2 3,50 5 1 4,75 3 1 2,75 4 5 2,75 24 14 20,50 218,2 245 185,1 626 209,2 431

21 155 MERVE BATTAL 12C 5 0 5,00 7 2 6,50 4 5 2,75 6 0 6,00 22 7 20,25 217,3 256 192,2 568 232,4 297

22 278 MUKADDES MERVE 12C 4 1 3,75 8 5 6,75 5 1 4,75 5 1 4,75 22 8 20,00 216,9 260 199,2 512 239,0 263

23 390 YUSUF KARATAŞ 12C 4 2 3,50 8 6 6,50 7 2 6,50 3 3 2,25 22 13 18,75 213,5 287 197,1 529 233,4 292

24 270 HİLAL İREM YAĞL 12B 4 2 3,50 3 0 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 19 2 18,50 211,4 307 197,5 524 207,0 447

25 238 FURKAN ARA Z 12A 3 2 2,50 4 2 3,50 6 1 5,75 1 0 1,00 5 0 5,00 19 5 17,75 210,6 315 252,2 289 243,7 239

26 290 RUKİYE KALLİ 12B 5 1 4,75 2 0 2,00 3 0 3,00 3 1 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 19 5 17,75 209,6 324 197,4 526 205,6 458

27 220 HACI EYÜP BYKL 12C 4 2 3,50 8 8 6,00 7 1 6,75 2 4 1,00 21 15 17,25 209,1 334 226,7 366 258,0 174

28 148 FURKAN 12C 3 3 2,25 8 6 6,50 7 2 6,50 2 4 1,00 20 15 16,25 206,0 360 212,1 432 241,6 251

29 232 EREN İNCE 12C 4 2 3,50 4 4 3,00 4 3 3,25 6 0 6,00 18 9 15,75 203,7 390 199,2 512 225,3 334
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT 1. DENEME 55 55 55 1039

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,10 1,00 1,85 2,89 2,23 2,33 1,94 1,46 1,57 1,65 1,13 1,37 1,11 1,06 0,84 1,25 1,26 0,93 0,70 0,58 0,56 0,56 0,65 0,40 0,74 0,53 0,61 0,03 0,03 0,02 12,979,93 10,48 193,6 224,3 204,9

Okul Ortalaması 2,85 0,84 2,65 5,11 2,00 4,61 3,42 1,09 3,15 2,42 0,95 2,18 1,84 0,75 1,65 1,24 0,75 1,05 0,49 0,25 0,43 0,40 0,42 0,30 0,80 0,22 0,75 0,15 0,02 0,14 18,727,29 16,91 207,5 212,4 218,1

KATILIMLAR

30 288 BARIŞ DUT 12C 5 1 4,75 3 2 2,50 6 1 5,75 3 3 2,25 17 7 15,25 202,8 402 201,4 497 226,5 329

31 265 MELİH KIR 12A 2 2 1,50 8 2 7,50 6 3 5,25 16 7 14,25 199,2 429 243,3 312 202,9 477

32 236 FATMAGÜL KARA 12B 3 0 3,00 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 3 1,25 2 0 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 14 5 12,75 195,0 477 208,9 455 194,8 542

33 287 MİSLİNA OKUMUŞ 12B 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 3 0 3,00 13 2 12,50 193,2 489 205,3 475 193,8 547

34 280 MELİKE ÇOMRUK 12A 1 0 1,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 7 1 6,75 3 2 2,50 14 8 12,00 192,4 496 290,4 204 236,6 276

35 292 NURSENA TURUNÇ 12B 3 3 2,25 2 0 2,00 1 0 1,00 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 13 7 11,25 189,7 519 211,9 435 196,0 528

36 230 DİLARA AKKAYA 12B 3 1 2,75 5 1 4,75 1 2 0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 13 8 11,00 189,2 523 194,3 548 187,6 608

37 146 MUSTAFA ARI 12B 7 1 6,75 4 2 3,50 1 2 0,50 12 5 10,75 189,2 524 210,0 450 208,7 433

38 0 HÜSNE BAŞCI 12B 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 0 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 10 3 9,25 183,5 583 200,9 503 187,2 616

39 298 AYŞE KURT 12B 4 0 4,00 1 0 1,00 5 0 5,00 171,3 707 209,7 453 191,0 577

40 377 FATMA KAPLAN 12B 2 0 2,00 2 0 2,00 162,0 822 217,9 406 181,5 666

41 257 SUDE NUR KAPLAN 12A 2 1 1,75 2 1 1,75 161,3 826 224,8 371 199,5 500

42 242 UMUT GÜNEŞ 12A 1 5 -0,25 3 11 0,25 2 6 0,50 0 2 -0,50 2 8 0,00 2 4 1,00 10 36 1,00 159,1 843 345,1 128 253,2 204

43 182 VİLDAN KARAGÖZ 12A 1 0 1,00 1 0 1,00 158,8 846 214,2 426 171,0 748

44 231 HAKAN TÜRKMEN 12A 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 158,3 850 243,1 314 204,1 473

45 234 EMİNEM BYND 12A 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 153,7 893 238,0 333 185,6 635

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT 1. DENEME 55 55 55 1039

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,10 1,00 1,85 2,89 2,23 2,33 1,94 1,46 1,57 1,65 1,13 1,37 1,11 1,06 0,84 1,25 1,26 0,93 0,70 0,58 0,56 0,56 0,65 0,40 0,74 0,53 0,61 0,03 0,03 0,02 12,979,93 10,48 193,6 224,3 204,9

Okul Ortalaması 2,85 0,84 2,65 5,11 2,00 4,61 3,42 1,09 3,15 2,42 0,95 2,18 1,84 0,75 1,65 1,24 0,75 1,05 0,49 0,25 0,43 0,40 0,42 0,30 0,80 0,22 0,75 0,15 0,02 0,14 18,727,29 16,91 207,5 212,4 218,1

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

EDE EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
12A 12B 12C

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
12A 12B 12C
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT 1. DENEME 55 55 55 1039

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Edebiyat Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,10 1,00 1,85 2,89 2,23 2,33 1,94 1,46 1,57 1,65 1,13 1,37 10,03 4,23 8,97 18,61 10,05 16,09 193,6 224,3 204,9

Okul Ortalaması 2,85 0,84 2,65 5,11 2,00 4,61 3,42 1,09 3,15 2,42 0,95 2,18 10,76 4,58 9,62 24,56 9,46 22,21 207,5 212,4 218,1

KATILIMLAR

1 285 NİSANUR DELİCE 12C 5 1 4,75 15 3 14,25 10 0 10,00 6 0 6,00 7 3 6,25 43 7 41,25 355,7 1 192,2 568 279,7 96

2 314 HASAN KILILI 12C 6 0 6,00 10 4 9,00 7 2 6,50 5 1 4,75 15 6 13,50 43 13 39,75 254,4 82 212,6 430 272,0 116

3 233 MUHAMMET ALİ 12C 5 1 4,75 13 2 12,50 7 2 6,50 4 2 3,50 13 3 12,25 42 10 39,50 239,1 140 209,1 454 271,8 118

4 301 BEYZA YILMAZ 12C 5 1 4,75 11 4 10,00 9 0 9,00 5 1 4,75 9 2 8,50 39 8 37,00 272,8 49 198,5 517 265,5 143

5 245 EMİN PINAR 12C 5 1 4,75 11 3 10,25 7 2 6,50 5 1 4,75 11 2 10,50 39 9 36,75 236,0 151 204,2 479 263,7 153

6 327 SUDE NAZ OKUMUŞ 12C 4 2 3,50 16 1 15,75 7 1 6,75 4 2 3,50 8 5 6,75 39 11 36,25 246,0 110 193,6 555 263,6 154

7 220 HACI EYÜP BYKL 12C 4 2 3,50 8 8 6,00 7 1 6,75 2 4 1,00 19 2 18,50 40 17 35,75 209,1 334 226,7 366 258,0 174

8 249 SÜMERYA OKUMUŞ 12C 4 1 3,75 14 1 13,75 5 2 4,50 5 1 4,75 7 2 6,50 35 7 33,25 237,3 148 192,9 558 253,9 198

9 199 SERKAN ŞAHAN 12C 6 0 6,00 9 2 8,50 8 1 7,75 4 2 3,50 8 3 7,25 35 8 33,00 234,8 157 195,0 539 253,3 203

10 242 UMUT GÜNEŞ 12A 1 5 -0,25 3 11 0,25 2 6 0,50 0 2 -0,50 37 2 36,50 43 26 36,50 159,1 843 345,1 128 253,2 204

11 995 NURCAN ÇOMRUK 12C 6 0 6,00 10 4 9,00 5 2 4,50 6 0 6,00 9 9 6,75 36 15 32,25 233,4 164 193,6 555 250,5 213

12 264 GÜL NİHAL GÜNEŞ 12C 6 0 6,00 10 2 9,50 6 3 5,25 5 1 4,75 6 2 5,50 33 8 31,00 277,7 38 190,1 587 247,3 223

13 295 CAN KURT 12C 5 1 4,75 6 3 5,25 7 1 6,75 6 0 6,00 9 5 7,75 33 10 30,50 225,4 203 196,4 531 245,0 235

14 238 FURKAN ARA Z 12A 3 2 2,50 4 2 3,50 6 1 5,75 1 0 1,00 19 2 18,50 33 7 31,25 210,6 315 252,2 289 243,7 239

15 148 FURKAN 12C 3 3 2,25 8 6 6,50 7 2 6,50 2 4 1,00 15 5 13,75 35 20 30,00 206,0 360 212,1 432 241,6 251

16 278 MUKADDES MERVE 12C 4 1 3,75 8 5 6,75 5 1 4,75 5 1 4,75 10 5 8,75 32 13 28,75 216,9 260 199,2 512 239,0 263

17 280 MELİKE ÇOMRUK 12A 1 0 1,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 28 2 27,50 32 7 30,25 192,4 496 290,4 204 236,6 276

18 283 MİRAY GÖKKAYA 12C 6 0 6,00 12 2 11,50 5 2 4,50 5 1 4,75 28 5 26,75 304,3 15 174,6 707 235,8 280

19 160 SÜME YYE SÜ T 12C 4 2 3,50 7 5 5,75 6 2 5,50 5 1 4,75 8 2 7,50 30 12 27,00 270,4 55 195,7 534 234,0 286

20 390 YUSUF KARATAŞ 12C 4 2 3,50 8 6 6,50 7 2 6,50 3 3 2,25 9 4 8,00 31 17 26,75 213,5 287 197,1 529 233,4 292

21 155 MERVE BATTAL 12C 5 0 5,00 7 2 6,50 4 5 2,75 6 0 6,00 7 3 6,25 29 10 26,50 217,3 256 192,2 568 232,4 297

22 256 BARIŞ BAĞCI 12C 4 2 3,50 9 7 7,25 7 3 6,25 5 1 4,75 5 9 2,75 30 22 24,50 237,6 146 182,3 648 228,0 322

23 288 BARIŞ DUT 12C 5 1 4,75 3 2 2,50 6 1 5,75 3 3 2,25 12 10 9,50 29 17 24,75 202,8 402 201,4 497 226,5 329

24 232 EREN İNCE 12C 4 2 3,50 4 4 3,00 4 3 3,25 6 0 6,00 11 9 8,75 29 18 24,50 203,7 390 199,2 512 225,3 334

25 0 İREM KARADEN Z 12C 4 2 3,50 14 4 13,00 4 3 3,25 4 2 3,50 26 11 23,25 271,2 53 174,6 707 224,7 336

26 1 BURC  KURT 12C 4 2 3,50 15 3 14,25 3 2 2,50 1 5 -0,25 4 4 3,00 27 16 23,00 251,9 91 183,0 641 223,1 345

27 0 FNİSADİK LTAS 12A 4 0 4,00 6 3 5,25 5 3 4,25 3 1 2,75 6 3 5,25 24 10 21,50 241,9 125 204,0 481 217,5 373

28 226 GAMZE GÖKÇE 12C 5 0 5,00 4 2 3,50 5 0 5,00 2 3 1,25 6 2 5,50 22 7 20,25 250,4 96 190,1 587 213,7 393

29 281 BİLGE ÖZYIRTICI 12A 23 4 22,00 23 4 22,00 156,0 869 267,1 254 212,7 402
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT 1. DENEME 55 55 55 1039

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Edebiyat Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,10 1,00 1,85 2,89 2,23 2,33 1,94 1,46 1,57 1,65 1,13 1,37 10,03 4,23 8,97 18,61 10,05 16,09 193,6 224,3 204,9

Okul Ortalaması 2,85 0,84 2,65 5,11 2,00 4,61 3,42 1,09 3,15 2,42 0,95 2,18 10,76 4,58 9,62 24,56 9,46 22,21 207,5 212,4 218,1

KATILIMLAR

30 385 DİLARA NUR KARA 12B 5 0 5,00 3 0 3,00 3 0 3,00 1 1 0,75 8 1 7,75 20 2 19,50 234,6 158 215,0 420 210,4 422

31 201 MUSTAFA ORÇAN 12C 4 2 3,50 4 3 3,25 4 2 3,50 5 1 4,75 6 9 3,75 23 17 18,75 218,2 245 185,1 626 209,2 431

32 146 MUSTAFA ARI 12B 7 1 6,75 4 2 3,50 10 5 8,75 21 8 19,00 189,2 524 210,0 450 208,7 433

33 270 HİLAL İREM YAĞL 12B 4 2 3,50 3 0 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 6 3,50 20 8 18,00 211,4 307 197,5 524 207,0 447

34 290 RUKİYE KALLİ 12B 5 1 4,75 2 0 2,00 3 0 3,00 3 1 2,75 6 3 5,25 19 5 17,75 209,6 324 197,4 526 205,6 458

35 231 HAKAN TÜRKMEN 12A 1 0 1,00 19 5 17,75 20 5 18,75 158,3 850 243,1 314 204,1 473

36 265 MELİH KIR 12A 2 2 1,50 18 5 16,75 20 7 18,25 199,2 429 243,3 312 202,9 477

37 257 SUDE NUR KAPLAN 12A 2 1 1,75 17 7 15,25 19 8 17,00 161,3 826 224,8 371 199,5 500

38 292 NURSENA TURUNÇ 12B 3 3 2,25 2 0 2,00 1 0 1,00 3 2 2,50 8 3 7,25 17 8 15,00 189,7 519 211,9 435 196,0 528

39 236 FATMAGÜL KARA 12B 3 0 3,00 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 8 6 6,50 16 6 14,50 195,0 477 208,9 455 194,8 542

40 287 MİSLİNA OKUMUŞ 12B 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 9 5 7,75 16 7 14,25 193,2 489 205,3 475 193,8 547

41 298 AYŞE KURT 12B 4 0 4,00 1 0 1,00 9 2 8,50 14 2 13,50 171,3 707 209,7 453 191,0 577

42 230 DİLARA AKKAYA 12B 3 1 2,75 5 1 4,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 7 2,25 15 13 11,75 189,2 523 194,3 548 187,6 608

43 0 HÜSNE BAŞCI 12B 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 0 2,00 8 2 7,50 13 3 12,25 183,5 583 200,9 503 187,2 616

44 225 SEYFİ KIR 12A 14 6 12,50 14 6 12,50 156,0 869 228,4 361 186,3 624

45 234 EMİNEM BYND 12A 16 15 12,25 16 15 12,25 153,7 893 238,0 333 185,6 635

46 240 HURİ ŞAN SARI 12A 13 5 11,75 13 5 11,75 156,0 869 221,1 388 184,3 648

47 274 HİLAL GÜLSEVER 12B 12 4 11,00 12 4 11,00 156,0 869 235,2 342 182,2 661

48 377 FATMA KAPLAN 12B 2 0 2,00 9 2 8,50 11 2 10,50 162,0 822 217,9 406 181,5 666

49 246 ASİYE YÜKSEK 12A 12 9 9,75 12 9 9,75 156,0 869 232,5 350 178,7 689

50 300 BEYZA BAĞCI 12B 10 1 9,75 10 1 9,75 156,0 869 208,7 457 178,7 689

51 396 EMİNE DURAN 12B 11 6 9,50 11 6 9,50 156,0 869 226,8 365 178,0 694

52 235 ALİ KAYA 12A 13 15 9,25 13 15 9,25 156,0 869 220,6 393 177,3 699

53 190 ALİ ENES KAYA 12B 10 8 8,00 10 8 8,00 156,0 869 217,7 408 173,8 725

54 392 H HÜSEYİN CAN 12B 8 1 7,75 8 1 7,75 156,0 869 210,4 447 173,1 733

55 182 VİLDAN KARAGÖZ 12A 8 4 7,00 8 4 7,00 158,8 846 214,2 426 171,0 748
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT 1. DENEME 55 55 55 1039

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Edebiyat Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,10 1,00 1,85 2,89 2,23 2,33 1,94 1,46 1,57 1,65 1,13 1,37 10,03 4,23 8,97 18,61 10,05 16,09 193,6 224,3 204,9

Okul Ortalaması 2,85 0,84 2,65 5,11 2,00 4,61 3,42 1,09 3,15 2,42 0,95 2,18 10,76 4,58 9,62 24,56 9,46 22,21 207,5 212,4 218,1

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

EDE EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

EDE EDE TAR1 COĞ1 MAT2
12A 12B 12C

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
12A 12B 12C



12A SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT 1. DENEME 55 55 55 1039

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Edebiyat Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,10 1,00 1,85 2,89 2,23 2,33 1,94 1,46 1,57 1,65 1,13 1,37 10,03 4,23 8,97 18,61 10,05 16,09 193,6 224,3 204,9

Okul Ortalaması 2,85 0,84 2,65 5,11 2,00 4,61 3,42 1,09 3,15 2,42 0,95 2,18 10,76 4,58 9,62 24,56 9,46 22,21 207,5 212,4 218,1

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 242 UMUT GÜNEŞ 12A 1 5 -0,25 3 11 0,25 2 6 0,50 0 2 -0,50 37 2 36,50 43 26 36,50 159,1 843 345,1 128 253,2 204

2 238 FURKAN ARA Z 12A 3 2 2,50 4 2 3,50 6 1 5,75 1 0 1,00 19 2 18,50 33 7 31,25 210,6 315 252,2 289 243,7 239

3 280 MELİKE ÇOMRUK 12A 1 0 1,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 28 2 27,50 32 7 30,25 192,4 496 290,4 204 236,6 276

4 0 FNİSADİK LTAS 12A 4 0 4,00 6 3 5,25 5 3 4,25 3 1 2,75 6 3 5,25 24 10 21,50 241,9 125 204,0 481 217,5 373

5 281 BİLGE ÖZYIRTICI 12A 23 4 22,00 23 4 22,00 156,0 869 267,1 254 212,7 402

6 231 HAKAN TÜRKMEN 12A 1 0 1,00 19 5 17,75 20 5 18,75 158,3 850 243,1 314 204,1 473

7 265 MELİH KIR 12A 2 2 1,50 18 5 16,75 20 7 18,25 199,2 429 243,3 312 202,9 477

8 257 SUDE NUR KAPLAN 12A 2 1 1,75 17 7 15,25 19 8 17,00 161,3 826 224,8 371 199,5 500

9 225 SEYFİ KIR 12A 14 6 12,50 14 6 12,50 156,0 869 228,4 361 186,3 624

10 234 EMİNEM BYND 12A 16 15 12,25 16 15 12,25 153,7 893 238,0 333 185,6 635

11 240 HURİ ŞAN SARI 12A 13 5 11,75 13 5 11,75 156,0 869 221,1 388 184,3 648

12 246 ASİYE YÜKSEK 12A 12 9 9,75 12 9 9,75 156,0 869 232,5 350 178,7 689

13 235 ALİ KAYA 12A 13 15 9,25 13 15 9,25 156,0 869 220,6 393 177,3 699

14 182 VİLDAN KARAGÖZ 12A 8 4 7,00 8 4 7,00 158,8 846 214,2 426 171,0 748

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

EDE EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT 1. DENEME 55 55 55 1039

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Edebiyat Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,10 1,00 1,85 2,89 2,23 2,33 1,94 1,46 1,57 1,65 1,13 1,37 10,03 4,23 8,97 18,61 10,05 16,09 193,6 224,3 204,9

Okul Ortalaması 2,85 0,84 2,65 5,11 2,00 4,61 3,42 1,09 3,15 2,42 0,95 2,18 10,76 4,58 9,62 24,56 9,46 22,21 207,5 212,4 218,1

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 385 DİLARA NUR KARA 12B 5 0 5,00 3 0 3,00 3 0 3,00 1 1 0,75 8 1 7,75 20 2 19,50 234,6 158 215,0 420 210,4 422

2 146 MUSTAFA ARI 12B 7 1 6,75 4 2 3,50 10 5 8,75 21 8 19,00 189,2 524 210,0 450 208,7 433

3 270 HİLAL İREM YAĞL 12B 4 2 3,50 3 0 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 6 3,50 20 8 18,00 211,4 307 197,5 524 207,0 447

4 290 RUKİYE KALLİ 12B 5 1 4,75 2 0 2,00 3 0 3,00 3 1 2,75 6 3 5,25 19 5 17,75 209,6 324 197,4 526 205,6 458

5 292 NURSENA TURUNÇ 12B 3 3 2,25 2 0 2,00 1 0 1,00 3 2 2,50 8 3 7,25 17 8 15,00 189,7 519 211,9 435 196,0 528

6 236 FATMAGÜL KARA 12B 3 0 3,00 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 8 6 6,50 16 6 14,50 195,0 477 208,9 455 194,8 542

7 287 MİSLİNA OKUMUŞ 12B 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 9 5 7,75 16 7 14,25 193,2 489 205,3 475 193,8 547

8 298 AYŞE KURT 12B 4 0 4,00 1 0 1,00 9 2 8,50 14 2 13,50 171,3 707 209,7 453 191,0 577

9 230 DİLARA AKKAYA 12B 3 1 2,75 5 1 4,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 7 2,25 15 13 11,75 189,2 523 194,3 548 187,6 608

10 0 HÜSNE BAŞCI 12B 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 0 2,00 8 2 7,50 13 3 12,25 183,5 583 200,9 503 187,2 616

11 274 HİLAL GÜLSEVER 12B 12 4 11,00 12 4 11,00 156,0 869 235,2 342 182,2 661

12 377 FATMA KAPLAN 12B 2 0 2,00 9 2 8,50 11 2 10,50 162,0 822 217,9 406 181,5 666

13 300 BEYZA BAĞCI 12B 10 1 9,75 10 1 9,75 156,0 869 208,7 457 178,7 689

14 396 EMİNE DURAN 12B 11 6 9,50 11 6 9,50 156,0 869 226,8 365 178,0 694

15 190 ALİ ENES KAYA 12B 10 8 8,00 10 8 8,00 156,0 869 217,7 408 173,8 725

16 392 H HÜSEYİN CAN 12B 8 1 7,75 8 1 7,75 156,0 869 210,4 447 173,1 733

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

EDE EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12C SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT 1. DENEME 55 55 55 1039

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Edebiyat Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,10 1,00 1,85 2,89 2,23 2,33 1,94 1,46 1,57 1,65 1,13 1,37 10,03 4,23 8,97 18,61 10,05 16,09 193,6 224,3 204,9

Okul Ortalaması 2,85 0,84 2,65 5,11 2,00 4,61 3,42 1,09 3,15 2,42 0,95 2,18 10,76 4,58 9,62 24,56 9,46 22,21 207,5 212,4 218,1

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 285 NİSANUR DELİCE 12C 5 1 4,75 15 3 14,25 10 0 10,00 6 0 6,00 7 3 6,25 43 7 41,25 355,7 1 192,2 568 279,7 96

2 314 HASAN KILILI 12C 6 0 6,00 10 4 9,00 7 2 6,50 5 1 4,75 15 6 13,50 43 13 39,75 254,4 82 212,6 430 272,0 116

3 233 MUHAMMET ALİ 12C 5 1 4,75 13 2 12,50 7 2 6,50 4 2 3,50 13 3 12,25 42 10 39,50 239,1 140 209,1 454 271,8 118

4 301 BEYZA YILMAZ 12C 5 1 4,75 11 4 10,00 9 0 9,00 5 1 4,75 9 2 8,50 39 8 37,00 272,8 49 198,5 517 265,5 143

5 245 EMİN PINAR 12C 5 1 4,75 11 3 10,25 7 2 6,50 5 1 4,75 11 2 10,50 39 9 36,75 236,0 151 204,2 479 263,7 153

6 327 SUDE NAZ OKUMUŞ 12C 4 2 3,50 16 1 15,75 7 1 6,75 4 2 3,50 8 5 6,75 39 11 36,25 246,0 110 193,6 555 263,6 154

7 220 HACI EYÜP BYKL 12C 4 2 3,50 8 8 6,00 7 1 6,75 2 4 1,00 19 2 18,50 40 17 35,75 209,1 334 226,7 366 258,0 174

8 249 SÜMERYA OKUMUŞ 12C 4 1 3,75 14 1 13,75 5 2 4,50 5 1 4,75 7 2 6,50 35 7 33,25 237,3 148 192,9 558 253,9 198

9 199 SERKAN ŞAHAN 12C 6 0 6,00 9 2 8,50 8 1 7,75 4 2 3,50 8 3 7,25 35 8 33,00 234,8 157 195,0 539 253,3 203

10 995 NURCAN ÇOMRUK 12C 6 0 6,00 10 4 9,00 5 2 4,50 6 0 6,00 9 9 6,75 36 15 32,25 233,4 164 193,6 555 250,5 213

11 264 GÜL NİHAL GÜNEŞ 12C 6 0 6,00 10 2 9,50 6 3 5,25 5 1 4,75 6 2 5,50 33 8 31,00 277,7 38 190,1 587 247,3 223

12 295 CAN KURT 12C 5 1 4,75 6 3 5,25 7 1 6,75 6 0 6,00 9 5 7,75 33 10 30,50 225,4 203 196,4 531 245,0 235

13 148 FURKAN 12C 3 3 2,25 8 6 6,50 7 2 6,50 2 4 1,00 15 5 13,75 35 20 30,00 206,0 360 212,1 432 241,6 251

14 278 MUKADDES MERVE 12C 4 1 3,75 8 5 6,75 5 1 4,75 5 1 4,75 10 5 8,75 32 13 28,75 216,9 260 199,2 512 239,0 263

15 283 MİRAY GÖKKAYA 12C 6 0 6,00 12 2 11,50 5 2 4,50 5 1 4,75 28 5 26,75 304,3 15 174,6 707 235,8 280

16 160 SÜME YYE SÜ T 12C 4 2 3,50 7 5 5,75 6 2 5,50 5 1 4,75 8 2 7,50 30 12 27,00 270,4 55 195,7 534 234,0 286

17 390 YUSUF KARATAŞ 12C 4 2 3,50 8 6 6,50 7 2 6,50 3 3 2,25 9 4 8,00 31 17 26,75 213,5 287 197,1 529 233,4 292

18 155 MERVE BATTAL 12C 5 0 5,00 7 2 6,50 4 5 2,75 6 0 6,00 7 3 6,25 29 10 26,50 217,3 256 192,2 568 232,4 297

19 256 BARIŞ BAĞCI 12C 4 2 3,50 9 7 7,25 7 3 6,25 5 1 4,75 5 9 2,75 30 22 24,50 237,6 146 182,3 648 228,0 322

20 288 BARIŞ DUT 12C 5 1 4,75 3 2 2,50 6 1 5,75 3 3 2,25 12 10 9,50 29 17 24,75 202,8 402 201,4 497 226,5 329

21 232 EREN İNCE 12C 4 2 3,50 4 4 3,00 4 3 3,25 6 0 6,00 11 9 8,75 29 18 24,50 203,7 390 199,2 512 225,3 334

22 0 İREM KARADEN Z 12C 4 2 3,50 14 4 13,00 4 3 3,25 4 2 3,50 26 11 23,25 271,2 53 174,6 707 224,7 336

23 1 BURC  KURT 12C 4 2 3,50 15 3 14,25 3 2 2,50 1 5 -0,25 4 4 3,00 27 16 23,00 251,9 91 183,0 641 223,1 345

24 226 GAMZE GÖKÇE 12C 5 0 5,00 4 2 3,50 5 0 5,00 2 3 1,25 6 2 5,50 22 7 20,25 250,4 96 190,1 587 213,7 393

25 201 MUSTAFA ORÇAN 12C 4 2 3,50 4 3 3,25 4 2 3,50 5 1 4,75 6 9 3,75 23 17 18,75 218,2 245 185,1 626 209,2 431



12C SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT 1. DENEME 55 55 55 1039

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Edebiyat Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,10 1,00 1,85 2,89 2,23 2,33 1,94 1,46 1,57 1,65 1,13 1,37 10,03 4,23 8,97 18,61 10,05 16,09 193,6 224,3 204,9

Okul Ortalaması 2,85 0,84 2,65 5,11 2,00 4,61 3,42 1,09 3,15 2,42 0,95 2,18 10,76 4,58 9,62 24,56 9,46 22,21 207,5 212,4 218,1

SINIF: 12C

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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EDE EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12A SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT 1. DENEME 55 55 55 1039

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,03 4,23 8,97 2,97 2,72 2,29 2,39 1,22 2,08 2,58 1,68 2,16 17,97 9,85 15,50 193,6 224,3 204,9

Okul Ortalaması 10,76 4,58 9,62 1,95 2,09 1,42 1,31 1,13 1,03 1,71 1,42 1,35 15,73 9,22 13,42 207,5 212,4 218,1

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 242 UMUT GÜNEŞ 12A 37 2 36,50 8 5 6,75 12 1 11,75 6 3 5,25 63 11 60,25 159,1 843 345,1 128 253,2 204

2 280 MELİKE ÇOMRUK 12A 28 2 27,50 4 7 2,25 5 4 4,00 8 5 6,75 45 18 40,50 192,4 496 290,4 204 236,6 276

3 281 BİLGE ÖZYIRTICI 12A 23 4 22,00 3 5 1,75 2 3 1,25 8 3 7,25 36 15 32,25 156,0 869 267,1 254 212,7 402

4 238 FURKAN ARA Z 12A 19 2 18,50 4 3 3,25 3 1 2,75 3 0 3,00 29 6 27,50 210,6 315 252,2 289 243,7 239

5 265 MELİH KIR 12A 18 5 16,75 4 3 3,25 4 4 3,00 2 2 1,50 28 14 24,50 199,2 429 243,3 312 202,9 477

6 231 HAKAN TÜRKMEN 12A 19 5 17,75 5 5 3,75 1 1 0,75 3 3 2,25 28 14 24,50 158,3 850 243,1 314 204,1 473

7 234 EMİNEM BYND 12A 16 15 12,25 3 7 1,25 4 3 3,25 6 3 5,25 29 28 22,00 153,7 893 238,0 333 185,6 635

8 246 ASİYE YÜKSEK 12A 12 9 9,75 4 7 2,25 5 2 4,50 5 5 3,75 26 23 20,25 156,0 869 232,5 350 178,7 689

9 225 SEYFİ KIR 12A 14 6 12,50 6 4 5,00 1 3 0,25 3 5 1,75 24 18 19,50 156,0 869 228,4 361 186,3 624

10 257 SUDE NUR KAPLAN 12A 17 7 15,25 2 5 0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 22 17 17,75 161,3 826 224,8 371 199,5 500

11 240 HURİ ŞAN SARI 12A 13 5 11,75 2 8 0,00 4 2 3,50 2 4 1,00 21 19 16,25 156,0 869 221,1 388 184,3 648

12 235 ALİ KAYA 12A 13 15 9,25 4 6 2,50 2 2 1,50 3 0 3,00 22 23 16,25 156,0 869 220,6 393 177,3 699

13 182 VİLDAN KARAGÖZ 12A 8 4 7,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 16 8 14,00 158,8 846 214,2 426 171,0 748

14 0 FNİSADİK LTAS 12A 6 3 5,25 3 2 2,50 1 1 0,75 2 0 2,00 12 6 10,50 241,9 125 204,0 481 217,5 373

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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MAT2 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT 1. DENEME 55 55 55 1039

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,03 4,23 8,97 2,97 2,72 2,29 2,39 1,22 2,08 2,58 1,68 2,16 17,97 9,85 15,50 193,6 224,3 204,9

Okul Ortalaması 10,76 4,58 9,62 1,95 2,09 1,42 1,31 1,13 1,03 1,71 1,42 1,35 15,73 9,22 13,42 207,5 212,4 218,1

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 274 HİLAL GÜLSEVER 12B 12 4 11,00 5 2 4,50 6 2 5,50 1 1 0,75 24 9 21,75 156,0 869 235,2 342 182,2 661

2 396 EMİNE DURAN 12B 11 6 9,50 6 3 5,25 1 5 -0,25 5 3 4,25 23 17 18,75 156,0 869 226,8 365 178,0 694

3 377 FATMA KAPLAN 12B 9 2 8,50 5 4 4,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 18 10 15,50 162,0 822 217,9 406 181,5 666

4 190 ALİ ENES KAYA 12B 10 8 8,00 6 7 4,25 1 2 0,50 4 5 2,75 21 22 15,50 156,0 869 217,7 408 173,8 725

5 385 DİLARA NUR KARA 12B 8 1 7,75 3 4 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 16 7 14,25 234,6 158 215,0 420 210,4 422

6 292 NURSENA TURUNÇ 12B 8 3 7,25 1 1 0,75 3 1 2,75 3 3 2,25 15 8 13,00 189,7 519 211,9 435 196,0 528

7 392 H HÜSEYİN CAN 12B 8 1 7,75 4 2 3,50 1 1 0,75 2 4 1,00 15 8 13,00 156,0 869 210,4 447 173,1 733

8 146 MUSTAFA ARI 12B 10 5 8,75 5 5 3,75 1 2 0,50 1 4 0,00 17 16 13,00 189,2 524 210,0 450 208,7 433

9 298 AYŞE KURT 12B 9 2 8,50 3 4 2,00 1 3 0,25 2 1 1,75 15 10 12,50 171,3 707 209,7 453 191,0 577

10 236 FATMAGÜL KARA 12B 8 6 6,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 3 3,25 15 12 12,00 195,0 477 208,9 455 194,8 542

11 300 BEYZA BAĞCI 12B 10 1 9,75 2 1 1,75 1 1 0,75 13 3 12,25 156,0 869 208,7 457 178,7 689

12 287 MİSLİNA OKUMUŞ 12B 9 5 7,75 1 3 0,25 2 1 1,75 2 4 1,00 14 13 10,75 193,2 489 205,3 475 193,8 547

13 0 HÜSNE BAŞCI 12B 8 2 7,50 2 2 1,50 1 2 0,50 11 6 9,50 183,5 583 200,9 503 187,2 616

14 270 HİLAL İREM YAĞL 12B 5 6 3,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 5 1,75 12 15 8,25 211,4 307 197,5 524 207,0 447

15 290 RUKİYE KALLİ 12B 6 3 5,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 10 8 8,00 209,6 324 197,4 526 205,6 458

16 230 DİLARA AKKAYA 12B 4 7 2,25 3 2 2,50 4 2 3,50 0 4 -1,00 11 15 7,25 189,2 523 194,3 548 187,6 608

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12C SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT 1. DENEME 55 55 55 1039

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,03 4,23 8,97 2,97 2,72 2,29 2,39 1,22 2,08 2,58 1,68 2,16 17,97 9,85 15,50 193,6 224,3 204,9

Okul Ortalaması 10,76 4,58 9,62 1,95 2,09 1,42 1,31 1,13 1,03 1,71 1,42 1,35 15,73 9,22 13,42 207,5 212,4 218,1

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 220 HACI EYÜP BYKL 12C 19 2 18,50 19 2 18,50 209,1 334 226,7 366 258,0 174

2 314 HASAN KILILI 12C 15 6 13,50 15 6 13,50 254,4 82 212,6 430 272,0 116

3 148 FURKAN 12C 15 5 13,75 0 2 -0,50 15 7 13,25 206,0 360 212,1 432 241,6 251

4 233 MUHAMMET ALİ 12C 13 3 12,25 13 3 12,25 239,1 140 209,1 454 271,8 118

5 245 EMİN PINAR 12C 11 2 10,50 11 2 10,50 236,0 151 204,2 479 263,7 153

6 288 BARIŞ DUT 12C 12 10 9,50 12 10 9,50 202,8 402 201,4 497 226,5 329

7 278 MUKADDES MERVE 12C 10 5 8,75 10 5 8,75 216,9 260 199,2 512 239,0 263

8 232 EREN İNCE 12C 11 9 8,75 11 9 8,75 203,7 390 199,2 512 225,3 334

9 301 BEYZA YILMAZ 12C 9 2 8,50 9 2 8,50 272,8 49 198,5 517 265,5 143

10 390 YUSUF KARATAŞ 12C 9 4 8,00 9 4 8,00 213,5 287 197,1 529 233,4 292

11 295 CAN KURT 12C 9 5 7,75 9 5 7,75 225,4 203 196,4 531 245,0 235

12 160 SÜME YYE SÜ T 12C 8 2 7,50 8 2 7,50 270,4 55 195,7 534 234,0 286

13 199 SERKAN ŞAHAN 12C 8 3 7,25 8 3 7,25 234,8 157 195,0 539 253,3 203

14 327 SUDE NAZ OKUMUŞ 12C 8 5 6,75 8 5 6,75 246,0 110 193,6 555 263,6 154

15 995 NURCAN ÇOMRUK 12C 9 9 6,75 9 9 6,75 233,4 164 193,6 555 250,5 213

16 249 SÜMERYA OKUMUŞ 12C 7 2 6,50 7 2 6,50 237,3 148 192,9 558 253,9 198

17 285 NİSANUR DELİCE 12C 7 3 6,25 7 3 6,25 355,7 1 192,2 568 279,7 96

18 155 MERVE BATTAL 12C 7 3 6,25 7 3 6,25 217,3 256 192,2 568 232,4 297

19 264 GÜL NİHAL GÜNEŞ 12C 6 2 5,50 6 2 5,50 277,7 38 190,1 587 247,3 223

20 226 GAMZE GÖKÇE 12C 6 2 5,50 6 2 5,50 250,4 96 190,1 587 213,7 393

21 201 MUSTAFA ORÇAN 12C 6 9 3,75 6 9 3,75 218,2 245 185,1 626 209,2 431

22 1 BURC  KURT 12C 4 4 3,00 4 4 3,00 251,9 91 183,0 641 223,1 345

23 256 BARIŞ BAĞCI 12C 5 9 2,75 5 9 2,75 237,6 146 182,3 648 228,0 322



12C SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT 1. DENEME 55 55 55 1039

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,03 4,23 8,97 2,97 2,72 2,29 2,39 1,22 2,08 2,58 1,68 2,16 17,97 9,85 15,50 193,6 224,3 204,9

Okul Ortalaması 10,76 4,58 9,62 1,95 2,09 1,42 1,31 1,13 1,03 1,71 1,42 1,35 15,73 9,22 13,42 207,5 212,4 218,1

SINIF: 12C

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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MAT2 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12A SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT 1. DENEME 55 55 55 1039

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,10 1,00 1,85 2,89 2,23 2,33 1,94 1,46 1,57 1,65 1,13 1,37 1,11 1,06 0,84 1,25 1,26 0,93 0,70 0,58 0,56 0,56 0,65 0,40 0,74 0,53 0,61 0,03 0,03 0,02 12,979,93 10,48 193,6 224,3 204,9

Okul Ortalaması 2,85 0,84 2,65 5,11 2,00 4,61 3,42 1,09 3,15 2,42 0,95 2,18 1,84 0,75 1,65 1,24 0,75 1,05 0,49 0,25 0,43 0,40 0,42 0,30 0,80 0,22 0,75 0,15 0,02 0,14 18,727,29 16,91 207,5 212,4 218,1

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 0 FNİSADİK LTAS 12A 4 0 4,00 6 3 5,25 5 3 4,25 3 1 2,75 6 1 5,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 4 0,00 4 1 3,75 32 15 28,25 241,9 125 204,0 481 217,5 373

2 238 FURKAN ARA Z 12A 3 2 2,50 4 2 3,50 6 1 5,75 1 0 1,00 5 0 5,00 19 5 17,75 210,6 315 252,2 289 243,7 239

3 265 MELİH KIR 12A 2 2 1,50 8 2 7,50 6 3 5,25 16 7 14,25 199,2 429 243,3 312 202,9 477

4 280 MELİKE ÇOMRUK 12A 1 0 1,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 7 1 6,75 3 2 2,50 14 8 12,00 192,4 496 290,4 204 236,6 276

5 257 SUDE NUR KAPLAN 12A 2 1 1,75 2 1 1,75 161,3 826 224,8 371 199,5 500

6 242 UMUT GÜNEŞ 12A 1 5 -0,25 3 11 0,25 2 6 0,50 0 2 -0,50 2 8 0,00 2 4 1,00 10 36 1,00 159,1 843 345,1 128 253,2 204

7 182 VİLDAN KARAGÖZ 12A 1 0 1,00 1 0 1,00 158,8 846 214,2 426 171,0 748

8 231 HAKAN TÜRKMEN 12A 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 158,3 850 243,1 314 204,1 473

9 234 EMİNEM BYND 12A 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 153,7 893 238,0 333 185,6 635

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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EDE EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT 1. DENEME 55 55 55 1039

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,10 1,00 1,85 2,89 2,23 2,33 1,94 1,46 1,57 1,65 1,13 1,37 1,11 1,06 0,84 1,25 1,26 0,93 0,70 0,58 0,56 0,56 0,65 0,40 0,74 0,53 0,61 0,03 0,03 0,02 12,979,93 10,48 193,6 224,3 204,9

Okul Ortalaması 2,85 0,84 2,65 5,11 2,00 4,61 3,42 1,09 3,15 2,42 0,95 2,18 1,84 0,75 1,65 1,24 0,75 1,05 0,49 0,25 0,43 0,40 0,42 0,30 0,80 0,22 0,75 0,15 0,02 0,14 18,727,29 16,91 207,5 212,4 218,1

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 385 DİLARA NUR KARA 12B 5 0 5,00 3 0 3,00 3 0 3,00 1 1 0,75 5 1 4,75 2 0 2,00 2 0 2,00 1 2 0,50 5 1 4,75 27 5 25,75 234,6 158 215,0 420 210,4 422

2 270 HİLAL İREM YAĞL 12B 4 2 3,50 3 0 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 19 2 18,50 211,4 307 197,5 524 207,0 447

3 290 RUKİYE KALLİ 12B 5 1 4,75 2 0 2,00 3 0 3,00 3 1 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 19 5 17,75 209,6 324 197,4 526 205,6 458

4 236 FATMAGÜL KARA 12B 3 0 3,00 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 3 1,25 2 0 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 14 5 12,75 195,0 477 208,9 455 194,8 542

5 287 MİSLİNA OKUMUŞ 12B 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 3 0 3,00 13 2 12,50 193,2 489 205,3 475 193,8 547

6 292 NURSENA TURUNÇ 12B 3 3 2,25 2 0 2,00 1 0 1,00 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 13 7 11,25 189,7 519 211,9 435 196,0 528

7 230 DİLARA AKKAYA 12B 3 1 2,75 5 1 4,75 1 2 0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 13 8 11,00 189,2 523 194,3 548 187,6 608

8 146 MUSTAFA ARI 12B 7 1 6,75 4 2 3,50 1 2 0,50 12 5 10,75 189,2 524 210,0 450 208,7 433

9 0 HÜSNE BAŞCI 12B 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 0 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 10 3 9,25 183,5 583 200,9 503 187,2 616

10 298 AYŞE KURT 12B 4 0 4,00 1 0 1,00 5 0 5,00 171,3 707 209,7 453 191,0 577

11 377 FATMA KAPLAN 12B 2 0 2,00 2 0 2,00 162,0 822 217,9 406 181,5 666

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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EDE EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12C SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT 1. DENEME 55 55 55 1039

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,10 1,00 1,85 2,89 2,23 2,33 1,94 1,46 1,57 1,65 1,13 1,37 1,11 1,06 0,84 1,25 1,26 0,93 0,70 0,58 0,56 0,56 0,65 0,40 0,74 0,53 0,61 0,03 0,03 0,02 12,979,93 10,48 193,6 224,3 204,9

Okul Ortalaması 2,85 0,84 2,65 5,11 2,00 4,61 3,42 1,09 3,15 2,42 0,95 2,18 1,84 0,75 1,65 1,24 0,75 1,05 0,49 0,25 0,43 0,40 0,42 0,30 0,80 0,22 0,75 0,15 0,02 0,14 18,727,29 16,91 207,5 212,4 218,1

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 285 NİSANUR DELİCE 12C 5 1 4,75 15 3 14,25 10 0 10,00 6 0 6,00 9 2 8,50 9 2 8,50 5 1 4,75 4 1 3,75 5 1 4,75 68 11 65,25 355,7 1 192,2 568 279,7 96

2 283 MİRAY GÖKKAYA 12C 6 0 6,00 12 2 11,50 5 2 4,50 5 1 4,75 8 2 7,50 5 3 4,25 4 1 3,75 3 3 2,25 4 0 4,00 52 14 48,50 304,3 15 174,6 707 235,8 280

3 264 GÜL NİHAL GÜNEŞ 12C 6 0 6,00 10 2 9,50 6 3 5,25 5 1 4,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 2 1 1,75 6 0 6,00 43 12 40,00 277,7 38 190,1 587 247,3 223

4 301 BEYZA YILMAZ 12C 5 1 4,75 11 4 10,00 9 0 9,00 5 1 4,75 7 2 6,50 4 3 3,25 41 11 38,25 272,8 49 198,5 517 265,5 143

5 0 İREM KARADEN Z 12C 4 2 3,50 14 4 13,00 4 3 3,25 4 2 3,50 3 3 2,25 5 3 4,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 1 4,75 44 23 38,25 271,2 53 174,6 707 224,7 336

6 160 SÜME YYE SÜ T 12C 4 2 3,50 7 5 5,75 6 2 5,50 5 1 4,75 5 3 4,25 7 2 6,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 3 2,25 43 22 37,50 270,4 55 195,7 534 234,0 286

7 314 HASAN KILILI 12C 6 0 6,00 10 4 9,00 7 2 6,50 5 1 4,75 7 4 6,00 35 11 32,25 254,4 82 212,6 430 272,0 116

8 1 BURC  KURT 12C 4 2 3,50 15 3 14,25 3 2 2,50 1 5 -0,25 3 4 2,00 5 4 4,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 38 27 31,25 251,9 91 183,0 641 223,1 345

9 226 GAMZE GÖKÇE 12C 5 0 5,00 4 2 3,50 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 1 4,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 33 9 30,75 250,4 96 190,1 587 213,7 393

10 327 SUDE NAZ OKUMUŞ 12C 4 2 3,50 16 1 15,75 7 1 6,75 4 2 3,50 31 6 29,50 246,0 110 193,6 555 263,6 154

11 233 MUHAMMET ALİ 12C 5 1 4,75 13 2 12,50 7 2 6,50 4 2 3,50 29 7 27,25 239,1 140 209,1 454 271,8 118

12 256 BARIŞ BAĞCI 12C 4 2 3,50 9 7 7,25 7 3 6,25 5 1 4,75 4 0 4,00 1 0 1,00 30 13 26,75 237,6 146 182,3 648 228,0 322

13 249 SÜMERYA OKUMUŞ 12C 4 1 3,75 14 1 13,75 5 2 4,50 5 1 4,75 28 5 26,75 237,3 148 192,9 558 253,9 198

14 245 EMİN PINAR 12C 5 1 4,75 11 3 10,25 7 2 6,50 5 1 4,75 28 7 26,25 236,0 151 204,2 479 263,7 153

15 199 SERKAN ŞAHAN 12C 6 0 6,00 9 2 8,50 8 1 7,75 4 2 3,50 27 5 25,75 234,8 157 195,0 539 253,3 203

16 995 NURCAN ÇOMRUK 12C 6 0 6,00 10 4 9,00 5 2 4,50 6 0 6,00 27 6 25,50 233,4 164 193,6 555 250,5 213

17 295 CAN KURT 12C 5 1 4,75 6 3 5,25 7 1 6,75 6 0 6,00 24 5 22,75 225,4 203 196,4 531 245,0 235

18 201 MUSTAFA ORÇAN 12C 4 2 3,50 4 3 3,25 4 2 3,50 5 1 4,75 3 1 2,75 4 5 2,75 24 14 20,50 218,2 245 185,1 626 209,2 431

19 155 MERVE BATTAL 12C 5 0 5,00 7 2 6,50 4 5 2,75 6 0 6,00 22 7 20,25 217,3 256 192,2 568 232,4 297

20 278 MUKADDES MERVE 12C 4 1 3,75 8 5 6,75 5 1 4,75 5 1 4,75 22 8 20,00 216,9 260 199,2 512 239,0 263

21 390 YUSUF KARATAŞ 12C 4 2 3,50 8 6 6,50 7 2 6,50 3 3 2,25 22 13 18,75 213,5 287 197,1 529 233,4 292

22 220 HACI EYÜP BYKL 12C 4 2 3,50 8 8 6,00 7 1 6,75 2 4 1,00 21 15 17,25 209,1 334 226,7 366 258,0 174

23 148 FURKAN 12C 3 3 2,25 8 6 6,50 7 2 6,50 2 4 1,00 20 15 16,25 206,0 360 212,1 432 241,6 251

24 232 EREN İNCE 12C 4 2 3,50 4 4 3,00 4 3 3,25 6 0 6,00 18 9 15,75 203,7 390 199,2 512 225,3 334

25 288 BARIŞ DUT 12C 5 1 4,75 3 2 2,50 6 1 5,75 3 3 2,25 17 7 15,25 202,8 402 201,4 497 226,5 329



12C SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT 1. DENEME 55 55 55 1039

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,10 1,00 1,85 2,89 2,23 2,33 1,94 1,46 1,57 1,65 1,13 1,37 1,11 1,06 0,84 1,25 1,26 0,93 0,70 0,58 0,56 0,56 0,65 0,40 0,74 0,53 0,61 0,03 0,03 0,02 12,979,93 10,48 193,6 224,3 204,9

Okul Ortalaması 2,85 0,84 2,65 5,11 2,00 4,61 3,42 1,09 3,15 2,42 0,95 2,18 1,84 0,75 1,65 1,24 0,75 1,05 0,49 0,25 0,43 0,40 0,42 0,30 0,80 0,22 0,75 0,15 0,02 0,14 18,727,29 16,91 207,5 212,4 218,1

SINIF: 12C

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KAYA 235 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,976 193,610 9 45 45 45 869

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
220,555 224,330 12 15 15 15 393

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
177,303 204,850 13 52 52 52 699

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 14 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Matematik-2 40 13 15 9,25 23 15,86 9,62 8,97

Fizik 14 4 6 2,50 18 2,70 1,42 2,29

Kimya 13 2 2 1,50 12 2,82 1,03 2,08

Biyoloji 13 3 0 3,00 23 3,34 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 9 8 7,00 18 8,86 3,80 6,54

Toplam: 280 67 48 55,56 20 69,45 69,62 70,55

Matematik BE eCA beCc  cEBDACdC E Ee b  abcdc cc  

Cevap Anahtarı A BEBDCAEDCCBCCAEBDACECAEDECACCDCADBADEEAE

Fen Bilimleri Daec EEAc   baEBee                DE B  

Cevap Anahtarı A DCABEEEAEDCCABEBACDDCCBEBACDABECBEDEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 1 1 33
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 2 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Öz-indüksiyon akımının oluşum sebebini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Öteleme ve dönme hareketini karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Popülasyonda Yaş Dağılımı 1 1 0 100
Kan Damarları 1 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASİYE YÜKSEK 246 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,976 193,610 9 45 45 45 869

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
232,490 224,330 8 9 9 9 350

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
178,693 204,850 12 49 49 49 689

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 14 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Matematik-2 40 12 9 9,75 24 15,86 9,62 8,97

Fizik 14 4 7 2,25 16 2,70 1,42 2,29

Kimya 13 5 2 4,50 35 2,82 1,03 2,08

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 3,34 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 14 14 10,50 26 8,86 3,80 6,54

Toplam: 280 71 48 59,56 21 69,45 69,62 70,55

Matematik BE cC EDaC  a  B  CEC   E  dbcCb dc     

Cevap Anahtarı A BEBDCAEDCCBCCAEBDACECAEDECACCDCADBADEEAE

Fen Bilimleri DacdbEcAc   AdEBAC be     CbA bbB D bBaE

Cevap Anahtarı A DCABEEEAEDCCABEBACDDCCBEBACDABECBEDEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 2 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Öz-indüksiyon akımının oluşum sebebini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Öteleme ve dönme hareketini karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0
Emilim 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Popülasyonda Yaş Dağılımı 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE ÖZYIRTICI 281 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,976 193,610 9 45 45 45 869

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
267,090 224,330 3 3 3 3 254

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
212,748 204,850 5 29 29 29 402

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 14 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Matematik-2 40 23 4 22,00 55 15,86 9,62 8,97

Fizik 14 3 5 1,75 13 2,70 1,42 2,29

Kimya 13 2 3 1,25 10 2,82 1,03 2,08

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 3,34 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 13 11 10,25 26 8,86 3,80 6,54

Toplam: 280 81 40 71,56 26 69,45 69,62 70,55

Matematik DCABEB C A DCCCA   CE  AE aCcBdAC  c  EE

Cevap Anahtarı B DCABEBBCCAEDCCCAEDECEBDAEACCDBCACDADAEEE

Fen Bilimleri e D c   bEa Bc    dB dCb   BEbAdbB EB DE

Cevap Anahtarı B ABDCEDCCEEEABADDEBEBBCCACCABEDACABEEBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 1 1 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Öz-indüksiyon akımının oluşum sebebini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Öteleme ve dönme hareketini karşılaştırır. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Emilim 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Popülasyonda Yaş Dağılımı 1 1 0 100
Kan Damarları 1 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNEM BYND 234 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,654 193,610 14 55 55 55 893

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
238,035 224,330 7 7 7 7 333

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
185,643 204,850 10 45 45 45 635

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 14 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 1,79 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,73 1,05 0,93

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,05 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 0 2 -0,50 -8 -0,04 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,34 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,14 0,02

Sosyal-2 40 0 3 -0,75 -2 2,86 4,31 3,36

Matematik-2 40 16 15 12,25 31 15,86 9,62 8,97

Fizik 14 3 7 1,25 9 2,70 1,42 2,29

Kimya 13 4 3 3,25 25 2,82 1,03 2,08

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 3,34 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 13 13 9,75 24 8,86 3,80 6,54

Toplam: 280 74 56 60,56 22 69,45 69,62 70,55

Sosyal-2                            e  de              

Cevap Anahtarı B CBEDCCBDACAEAEBEDECCACBADAECACCCDDEBADAACAACBD

Matematik cCeBE    bEDCCC   cCbBacEbbCDed bDAcc Ec

Cevap Anahtarı B DCABEBBCCAEDCCCAEDECEBDAEACCDBCACDADAEEE

Fen Bilimleri   e b bCcbcAdA DE E    bbCd   AeAB EBcDb

Cevap Anahtarı B ABDCEDCCEEEABADDEBEBBCCACCABEDACABEEBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 1 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 0 2 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Öz-indüksiyon akımının oluşum sebebini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Öteleme ve dönme hareketini karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FNİSADİK LTAS 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
241,919 193,610 1 11 11 11 125

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
203,970 224,330 14 31 31 31 481

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
217,541 204,850 4 27 27 27 373

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 14 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 4 0 4,00 67 0,71 2,65 1,85

Edebiyat 18 6 3 5,25 29 0,91 4,61 2,33

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 0,71 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 0,23 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 7 16,25 41 2,57 12,58 7,11

Tarih-2 11 6 1 5,75 52 1,79 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 2 2 1,50 14 0,73 1,05 0,93

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,05 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 1 4 0,00 0 -0,04 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,34 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,14 0,02

Sosyal-2 40 14 8 12,00 30 2,86 4,31 3,36

Matematik-2 40 6 3 5,25 13 15,86 9,62 8,97

Fizik 14 3 2 2,50 18 2,70 1,42 2,29

Kimya 13 1 1 0,75 6 2,82 1,03 2,08

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 3,34 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 6 3 5,25 13 8,86 3,80 6,54

Toplam: 280 89 46 78,06 28 69,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDB D BB  EbD  c  dC D   daEB DCAcBdEA  

Cevap Anahtarı B BDBDDABBBAEEDCEDBBBCADEEBCDEBCDCABBAEABD

Sosyal-2 CeED C D C  e   D  d C     C abCaecB DAA      

Cevap Anahtarı B CBEDCCBDACAEAEBEDECCACBADAECACCCDDEBADAACAACBD

Matematik eC BE            DECb   c               

Cevap Anahtarı B DCABEBBCCAEDCCCAEDECEBDAEACCDBCACDADAEEE

Fen Bilimleri     E    EcA b         e C       B E    

Cevap Anahtarı B ABDCEDCCEEEABADDEBEBBCCACCABEDACABEEBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 1 0 100
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ARA Z 238 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
210,636 193,610 2 25 25 25 315

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
252,175 224,330 4 4 4 4 289

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
243,721 204,850 2 14 14 14 239

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 14 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 3 2 2,50 42 0,71 2,65 1,85

Edebiyat 18 4 2 3,50 19 0,91 4,61 2,33

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 0,71 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,23 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 5 12,75 32 2,57 12,58 7,11

Tarih-2 11 5 0 5,00 45 1,79 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,73 1,05 0,93

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,05 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,34 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,14 0,02

Sosyal-2 40 5 0 5,00 13 2,86 4,31 3,36

Matematik-2 40 19 2 18,50 46 15,86 9,62 8,97

Fizik 14 4 3 3,25 23 2,70 1,42 2,29

Kimya 13 3 1 2,75 21 2,82 1,03 2,08

Biyoloji 13 3 0 3,00 23 3,34 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 10 4 9,00 23 8,86 3,80 6,54

Toplam: 280 93 36 84,56 30 69,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BeB BaDA    B  E  b  a  CA C  DEdBE     

Cevap Anahtarı A BDBDBBDADCEDBAEEADCBBBEECADCBBDECBEDBBAA

Sosyal-2 CA BD    C                                    

Cevap Anahtarı A CAABDCDCECBBDEECAEACCEADBCAECACDCDAADAEBACBDAC

Matematik BE DC EDCC   AE  AC C    C b DCA  AcE   

Cevap Anahtarı A BEBDCAEDCCBCCAEBDACECAEDECACCDCADBADEEAE

Fen Bilimleri DCccbE  E     EBb         C A   B    B  

Cevap Anahtarı A DCABEEEAEDCCABEBACDDCCBEBACDABECBEDEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 1 0 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN TÜRKMEN 231 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
158,304 193,610 8 44 44 44 850

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
243,095 224,330 6 6 6 6 314

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
204,073 204,850 6 35 35 35 473

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 14 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 1 0 1,00 17 0,71 2,65 1,85

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,91 4,61 2,33

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,71 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,23 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 2,57 12,58 7,11

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 1,79 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,73 1,05 0,93

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,05 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,34 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 1 -0,25 -4 -0,02 0,14 0,02

Sosyal-2 40 0 1 -0,25 -1 2,86 4,31 3,36

Matematik-2 40 19 5 17,75 44 15,86 9,62 8,97

Fizik 14 5 5 3,75 27 2,70 1,42 2,29

Kimya 13 1 1 0,75 6 2,82 1,03 2,08

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 3,34 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 9 9 6,75 17 8,86 3,80 6,54

Toplam: 280 74 40 64,56 23 69,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 B                                       

Cevap Anahtarı A BDBDBBDADCEDBAEEADCBBBEECADCBBDECBEDBBAA

Sosyal-2                                            b  

Cevap Anahtarı A CAABDCDCECBBDEECAEACCEADBCAECACDCDAADAEBACBDAC

Matematik BE DC  DCC   AE  bCEC EDEd dbD  c A EE  

Cevap Anahtarı A BEBDCAEDCCBCCAEBDACECAEDECACCDCADBADEEAE

Fen Bilimleri Dab  EaAE aCc aB           b    B D bd E

Cevap Anahtarı A DCABEEEAEDCCABEBACDDCCBEBACDABECBEDEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HURİ ŞAN SARI 240 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,976 193,610 9 45 45 45 869

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
221,085 224,330 11 14 14 14 388

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
184,253 204,850 11 46 46 46 648

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 14 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Matematik-2 40 13 5 11,75 29 15,86 9,62 8,97

Fizik 14 2 8 0,00 0 2,70 1,42 2,29

Kimya 13 4 2 3,50 27 2,82 1,03 2,08

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 3,34 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 8 14 4,50 11 8,86 3,80 6,54

Toplam: 280 66 44 55,56 20 69,45 69,62 70,55

Matematik BE  C EDe BCa E  A Ee   E  b  C  B c    

Cevap Anahtarı A BEBDCAEDCCBCCAEBDACECAEDECACCDCADBADEEAE

Fen Bilimleri eeedbEcAa   d EBb  c    B C d     ebeB E

Cevap Anahtarı A DCABEEEAEDCCABEBACDDCCBEBACDABECBEDEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Öz-indüksiyon akımının oluşum sebebini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Öteleme ve dönme hareketini karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Popülasyonda Yaş Dağılımı 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH KIR 265 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
199,244 193,610 3 31 31 31 429

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
243,325 224,330 5 5 5 5 312

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
202,863 204,850 7 36 36 36 477

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 14 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 0 0 0,00 0 0,71 2,65 1,85

Edebiyat 18 2 2 1,50 8 0,91 4,61 2,33

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,71 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,23 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 2 1,50 4 2,57 12,58 7,11

Tarih-2 11 8 2 7,50 68 1,79 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 0,73 1,05 0,93

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,05 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,34 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,14 0,02

Sosyal-2 40 14 5 12,75 32 2,86 4,31 3,36

Matematik-2 40 18 5 16,75 42 15,86 9,62 8,97

Fizik 14 4 3 3,25 23 2,70 1,42 2,29

Kimya 13 4 4 3,00 23 2,82 1,03 2,08

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 3,34 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 10 9 7,75 19 8,86 3,80 6,54

Toplam: 280 89 46 78,06 28 69,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1          d        BCe                   

Cevap Anahtarı B BDBDDABBBAEEDCEDBBBCADEEBCDEBCDCABBAEABD

Sosyal-2 bBEaCCBD CAEbEBEbEC d                         

Cevap Anahtarı B CBEDCCBDACAEAEBEDECCACBADAECACCCDDEBADAACAACBD

Matematik  CABE    AE CCC  D CE   E  CDeb d Acc EE

Cevap Anahtarı B DCABEBBCCAEDCCCAEDECEBDAEACCDBCACDADAEEE

Fen Bilimleri  BD E   bEc  cD  BEe b eCd B bA        d

Cevap Anahtarı B ABDCEDCCEEEABADDEBEBBCCACCABEDACABEEBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 2 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 1 1 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÇOMRUK 280 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,441 193,610 4 34 34 34 496

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
290,375 224,330 2 2 2 2 204

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
236,608 204,850 3 17 17 17 276

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 14 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 1 0 1,00 17 0,71 2,65 1,85

Edebiyat 18 3 3 2,25 13 0,91 4,61 2,33

Tarih-1 10 0 2 -0,50 -5 0,71 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,23 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 5 2,75 7 2,57 12,58 7,11

Tarih-2 11 7 1 6,75 61 1,79 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 3 2 2,50 23 0,73 1,05 0,93

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,05 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,34 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,14 0,02

Sosyal-2 40 10 3 9,25 23 2,86 4,31 3,36

Matematik-2 40 28 2 27,50 69 15,86 9,62 8,97

Fizik 14 4 7 2,25 16 2,70 1,42 2,29

Kimya 13 5 4 4,00 31 2,82 1,03 2,08

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,34 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 17 16 13,00 33 8,86 3,80 6,54

Toplam: 280 104 51 91,81 33 69,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 B           Bdb eDC     e  e            

Cevap Anahtarı A BDBDBBDADCEDBAEEADCBBBEECADCBBDECBEDBBAA

Sosyal-2 CA BD  CEbBBbE  bE                            

Cevap Anahtarı A CAABDCDCECBBDEECAEACCEADBCAECACDCDAADAEBACBDAC

Matematik BEBDCAEDCC C AE  ACECA  E  bCDCADBAcEE  

Cevap Anahtarı A BEBDCAEDCCBCCAEBDACECAEDECACCDCADBADEEAE

Fen Bilimleri DaeBbEbcE   caEeb  DbC  BdCbABcdBEDdbBEE

Cevap Anahtarı A DCABEEEAEDCCABEBACDDCCBEBACDABECBEDEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 2 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 1 1 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYFİ KIR 225 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,976 193,610 9 45 45 45 869

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
228,370 224,330 9 10 10 10 361

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
186,338 204,850 9 44 44 44 624

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 14 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Matematik-2 40 14 6 12,50 31 15,86 9,62 8,97

Fizik 14 6 4 5,00 36 2,70 1,42 2,29

Kimya 13 1 3 0,25 2 2,82 1,03 2,08

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 3,34 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 10 12 7,00 18 8,86 3,80 6,54

Toplam: 280 69 43 58,81 21 69,45 69,62 70,55

Matematik bC BE    A D  a  DECEa AEdd D d       EE

Cevap Anahtarı B DCABEBBCCAEDCCCAEDECEBDAEACCDBCACDADAEEE

Fen Bilimleri b D E aCbEcAB     a  dCb     bddbd EB D 

Cevap Anahtarı B ABDCEDCCEEEABADDEBEBBCCACCABEDACABEEBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 1 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 0 2 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Öz-indüksiyon akımının oluşum sebebini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Öteleme ve dönme hareketini karşılaştırır. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Emilim 1 0 1 0
Kulak 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Popülasyonda Yaş Dağılımı 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NUR KAPLAN 257 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,279 193,610 5 41 41 41 826

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
224,770 224,330 10 13 13 13 371

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
199,478 204,850 8 37 37 37 500

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 14 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 2 1 1,75 29 0,71 2,65 1,85

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,91 4,61 2,33

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,71 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,23 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 1 1,75 4 2,57 12,58 7,11

Matematik-2 40 17 7 15,25 38 15,86 9,62 8,97

Fizik 14 2 5 0,75 5 2,70 1,42 2,29

Kimya 13 1 2 0,50 4 2,82 1,03 2,08

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 3,34 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 5 10 2,50 6 8,86 3,80 6,54

Toplam: 280 69 43 58,81 21 69,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 B dD                                    

Cevap Anahtarı B BDBDDABBBAEEDCEDBBBCADEEBCDEBCDCABBAEABD

Matematik bCA E  C AEDe C  DECEBaAE  C  e   bc  Ea

Cevap Anahtarı B DCABEBBCCAEDCCCAEDECEBDAEACCDBCACDADAEEE

Fen Bilimleri c D a    Ec dc     B   b e e  d  B  B a 

Cevap Anahtarı B ABDCEDCCEEEABADDEBEBBCCACCABEDACABEEBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Öz-indüksiyon akımının oluşum sebebini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Öteleme ve dönme hareketini karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT GÜNEŞ 242 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
159,066 193,610 6 42 42 42 843

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
345,050 224,330 1 1 1 1 128

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
253,163 204,850 1 10 10 10 204

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 14 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 1 5 -0,25 -4 0,71 2,65 1,85

Edebiyat 18 3 11 0,25 1 0,91 4,61 2,33

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 0,71 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 0,23 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 24 0,00 0 2,57 12,58 7,11

Tarih-2 11 2 8 0,00 0 1,79 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 2 4 1,00 9 0,73 1,05 0,93

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,05 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,34 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,14 0,02

Sosyal-2 40 4 12 1,00 3 2,86 4,31 3,36

Matematik-2 40 37 2 36,50 91 15,86 9,62 8,97

Fizik 14 8 5 6,75 48 2,70 1,42 2,29

Kimya 13 12 1 11,75 90 2,82 1,03 2,08

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 3,34 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 26 9 23,75 59 8,86 3,80 6,54

Toplam: 280 118 72 100,56 36 69,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BcccddDeeCbbadcb  dBe b CdeCc b dec  d  

Cevap Anahtarı A BDBDBBDADCEDBAEEADCBBBEECADCBBDECBEDBBAA

Sosyal-2 b edcbabcCBcbEE  c *                          

Cevap Anahtarı A CAABDCDCECBBDEECAEACCEADBCAECACDCDAADAEBACBDAC

Matematik BEBDCAEDCCdC AEBeACECAEDECACCDCADBADEEAE

Cevap Anahtarı A BEBDCAEDCCBCCAEBDACECAEDECACCDCADBADEEAE

Fen Bilimleri DCAcEbcAEbeCA EBACDDCCBEBdCaAc e  DEAB E

Cevap Anahtarı A DCABEEEAEDCCABEBACDDCCBEBACDABECBEDEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 1 1 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VİLDAN KARAGÖZ 182 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
158,786 193,610 7 43 43 43 846

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
214,170 224,330 13 19 19 19 426

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
171,048 204,850 14 55 55 55 748

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 14 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 1,79 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,73 1,05 0,93

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,05 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,34 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,14 0,02

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 2,86 4,31 3,36

Matematik-2 40 8 4 7,00 18 15,86 9,62 8,97

Fizik 14 3 2 2,50 18 2,70 1,42 2,29

Kimya 13 2 1 1,75 13 2,82 1,03 2,08

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 3,34 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 8 4 7,00 18 8,86 3,80 6,54

Toplam: 280 62 33 54,31 19 69,45 69,62 70,55

Sosyal-2                                       A       

Cevap Anahtarı B CBEDCCBDACAEAEBEDECCACBADAECACCCDDEBADAACAACBD

Matematik aC B      ED Ce   ECE  e     d          

Cevap Anahtarı B DCABEBBCCAEDCCCAEDECEBDAEACCDBCACDADAEEE

Fen Bilimleri     a    dEA A    E    Ae        B  B Da

Cevap Anahtarı B ABDCEDCCEEEABADDEBEBBCCACCABEDACABEEBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Öz-indüksiyon akımının oluşum sebebini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Öteleme ve dönme hareketini karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ENES KAYA 190 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,976 193,610 12 45 45 45 869

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
217,655 224,330 4 17 17 17 408

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
173,828 204,850 15 53 53 53 725

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 16 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Matematik-2 40 10 8 8,00 20 7,47 9,62 8,97

Fizik 14 6 7 4,25 30 2,56 1,42 2,29

Kimya 13 1 2 0,50 4 1,06 1,03 2,08

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 1,73 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 11 14 7,50 19 5,36 3,80 6,54

Toplam: 280 66 47 54,81 20 60,67 69,62 70,55

Matematik  a BE      D  e d  CE aAE    B  b  ccEEd

Cevap Anahtarı B DCABEBBCCAEDCCCAEDECEBDAEACCDBCACDADAEEE

Fen Bilimleri bdD EbCddEEAdb  b E     e  ed A eB EB eb

Cevap Anahtarı B ABDCEDCCEEEABADDEBEBBCCACCABEDACABEEBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 1 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Öz-indüksiyon akımının oluşum sebebini açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Öteleme ve dönme hareketini karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0
Emilim 1 0 0 0
Kulak 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Popülasyonda Yaş Dağılımı 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KURT 298 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,256 193,610 10 39 39 39 707

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
209,650 224,330 9 25 25 25 453

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
191,048 204,850 8 41 41 41 577

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 16 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 0 0 0,00 0 1,61 2,65 1,85

Edebiyat 18 4 0 4,00 22 1,67 4,61 2,33

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 1,39 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,11 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 0 5,00 13 5,78 12,58 7,11

Matematik-2 40 9 2 8,50 21 7,47 9,62 8,97

Fizik 14 3 4 2,00 14 2,56 1,42 2,29

Kimya 13 1 3 0,25 2 1,06 1,03 2,08

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 1,73 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 6 8 4,00 10 5,36 3,80 6,54

Toplam: 280 65 35 56,81 20 60,67 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1               E  DCB          D         

Cevap Anahtarı A BDBDBBDADCEDBAEEADCBBBEECADCBBDECBEDBBAA

Matematik B  bC E      AE a CEC   E               

Cevap Anahtarı A BEBDCAEDCCBCCAEBDACECAEDECACCDCADBADEEAE

Fen Bilimleri D ed  cAE    dE  e     b  e Ae  B       

Cevap Anahtarı A DCABEEEAEDCCABEBACDDCCBEBACDABECBEDEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 1 0 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Öz-indüksiyon akımının oluşum sebebini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Öteleme ve dönme hareketini karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA BAĞCI 300 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,976 193,610 12 45 45 45 869

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
208,720 224,330 11 28 28 28 457

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
178,693 204,850 13 49 49 49 689

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 16 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Matematik-2 40 10 1 9,75 24 7,47 9,62 8,97

Fizik 14 2 1 1,75 13 2,56 1,42 2,29

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,06 1,03 2,08

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 1,73 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 3 2 2,50 6 5,36 3,80 6,54

Toplam: 280 58 28 51,56 18 60,67 69,62 70,55

Matematik B    AE    C A  D CEC  eE               

Cevap Anahtarı A BEBDCAEDCCBCCAEBDACECAEDECACCDCADBADEEAE

Fen Bilimleri D A         c                     a  B  

Cevap Anahtarı A DCABEEEAEDCCABEBACDDCCBEBACDABECBEDEABEE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Öz-indüksiyon akımının oluşum sebebini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Öteleme ve dönme hareketini karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Popülasyonda Yaş Dağılımı 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA AKKAYA 230 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,176 193,610 7 36 36 36 523

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
194,295 224,330 16 43 43 43 548

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
187,618 204,850 9 42 42 42 608

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 16 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 3 1 2,75 46 1,61 2,65 1,85

Edebiyat 18 5 1 4,75 26 1,67 4,61 2,33

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 1,39 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,11 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 6 9,50 24 5,78 12,58 7,11

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 0,91 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,50 1,05 0,93

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,16 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,12 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,94 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,12 0,14 0,02

Sosyal-2 40 2 2 1,50 4 2,75 4,31 3,36

Matematik-2 40 4 7 2,25 6 7,47 9,62 8,97

Fizik 14 3 2 2,50 18 2,56 1,42 2,29

Kimya 13 4 2 3,50 27 1,06 1,03 2,08

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 1,73 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 7 8 5,00 13 5,36 3,80 6,54

Toplam: 280 69 48 57,56 21 60,67 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BaB D BB   ED     cC       E b  c BddA  

Cevap Anahtarı B BDBDDABBBAEEDCEDBBBCADEEBCDEBCDCABBAEABD

Sosyal-2 b E      C            d                       

Cevap Anahtarı B CBEDCCBDACAEAEBEDECCACBADAECACCCDDEBADAACAACBD

Matematik    BE    A       D  a acc d   d   b     

Cevap Anahtarı B DCABEBBCCAEDCCCAEDECEBDAEACCDBCACDADAEEE

Fen Bilimleri bB  E e    A    c EB   e CA   b  c  d e 

Cevap Anahtarı B ABDCEDCCEEEABADDEBEBBCCACCABEDACABEEBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 1 0 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 1 1 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA NUR KARA 385 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
234,571 193,610 1 17 17 17 158

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
215,045 224,330 5 18 18 18 420

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
210,358 204,850 1 30 30 30 422

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 16 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 5 0 5,00 83 1,61 2,65 1,85

Edebiyat 18 3 0 3,00 17 1,67 4,61 2,33

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 1,39 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,11 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 1 11,75 29 5,78 12,58 7,11

Tarih-2 11 5 1 4,75 43 0,91 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 0,50 1,05 0,93

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,16 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 0,12 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,94 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,12 0,14 0,02

Sosyal-2 40 15 4 14,00 35 2,75 4,31 3,36

Matematik-2 40 8 1 7,75 19 7,47 9,62 8,97

Fizik 14 3 4 2,00 14 2,56 1,42 2,29

Kimya 13 2 1 1,75 13 1,06 1,03 2,08

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 1,73 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 8 6 6,50 16 5,36 3,80 6,54

Toplam: 280 88 37 79,31 28 60,67 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDB DABB   E               EB D      Ad 

Cevap Anahtarı B BDBDDABBBAEEDCEDBBBCADEEBCDEBCDCABBAEABD

Sosyal-2 C E b BD C E     E       A CAbb   cBADAA      

Cevap Anahtarı B CBEDCCBDACAEAEBEDECCACBADAECACCCDDEBADAACAACBD

Matematik   ABE  C          dCE   E             E 

Cevap Anahtarı B DCABEBBCCAEDCCCAEDECEBDAEACCDBCACDADAEEE

Fen Bilimleri e D a    bdA A    E    e C    A b  E  D 

Cevap Anahtarı B ABDCEDCCEEEABADDEBEBBCCACCABEDACABEEBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE DURAN 396 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,976 193,610 12 45 45 45 869

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
226,810 224,330 2 11 11 11 365

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
177,998 204,850 14 51 51 51 694

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 16 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Matematik-2 40 11 6 9,50 24 7,47 9,62 8,97

Fizik 14 6 3 5,25 38 2,56 1,42 2,29

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 1,06 1,03 2,08

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 1,73 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 12 11 9,25 23 5,36 3,80 6,54

Toplam: 280 68 42 58,06 21 60,67 69,62 70,55

Matematik BE DC        dE  AC     E ACb     ccEdc 

Cevap Anahtarı A BEBDCAEDCCBCCAEBDACECAEDECACCDCADBADEEAE

Fen Bilimleri D  d EaAE  CbBEde  b   b  e bd  B DbAB E

Cevap Anahtarı A DCABEEEAEDCCABEBACDDCCBEBACDABECBEDEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 1 0 33
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 2 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Öz-indüksiyon akımının oluşum sebebini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Öteleme ve dönme hareketini karşılaştırır. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Kulak 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Sinir Doku 1 1 0 100
Popülasyonda Yaş Dağılımı 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA KAPLAN 377 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
162,036 193,610 11 40 40 40 822

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
217,870 224,330 3 16 16 16 406

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
181,498 204,850 12 48 48 48 666

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 16 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 2 0 2,00 33 1,61 2,65 1,85

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,67 4,61 2,33

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,39 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,11 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 0 2,00 5 5,78 12,58 7,11

Matematik-2 40 9 2 8,50 21 7,47 9,62 8,97

Fizik 14 5 4 4,00 29 2,56 1,42 2,29

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 1,06 1,03 2,08

Biyoloji 13 4 1 3,75 29 1,73 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 9 8 7,00 18 5,36 3,80 6,54

Toplam: 280 65 35 56,81 20 60,67 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BD                                      

Cevap Anahtarı B BDBDDABBBAEEDCEDBBBCADEEBCDEBCDCABBAEABD

Matematik aC BE  C A    C     E  A     B      c   

Cevap Anahtarı B DCABEBBCCAEDCCCAEDECEBDAEACCDBCACDADAEEE

Fen Bilimleri edDCE    EcAd  bb a        e  A     B DE

Cevap Anahtarı B ABDCEDCCEEEABADDEBEBBCCACCABEDACABEEBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Öz-indüksiyon akımının oluşum sebebini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Öteleme ve dönme hareketini karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAGÜL KARA 236 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
194,954 193,610 4 32 32 32 477

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
208,890 224,330 10 27 27 27 455

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
194,828 204,850 6 39 39 39 542

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 16 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 3 0 3,00 50 1,61 2,65 1,85

Edebiyat 18 3 0 3,00 17 1,67 4,61 2,33

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 1,39 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 1,11 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 0 8,00 20 5,78 12,58 7,11

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 0,91 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 0,50 1,05 0,93

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,16 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,12 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,94 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,12 0,14 0,02

Sosyal-2 40 6 5 4,75 12 2,75 4,31 3,36

Matematik-2 40 8 6 6,50 16 7,47 9,62 8,97

Fizik 14 2 2 1,50 11 2,56 1,42 2,29

Kimya 13 1 1 0,75 6 1,06 1,03 2,08

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 1,73 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 7 6 5,50 14 5,36 3,80 6,54

Toplam: 280 74 42 64,06 23 60,67 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 B B D   B  E          E       D     E   

Cevap Anahtarı B BDBDDABBBAEEDCEDBBBCADEEBCDEBCDCABBAEABD

Sosyal-2 CaE b    d       EC   c  A  Ab                

Cevap Anahtarı B CBEDCCBDACAEAEBEDECCACBADAECACCCDDEBADAACAACBD

Matematik DbAB   C      C     E a E    ae ec    E 

Cevap Anahtarı B DCABEBBCCAEDCCCAEDECEBDAEACCDBCACDADAEEE

Fen Bilimleri   D c    E d      cB       B  d  B EB eb

Cevap Anahtarı B ABDCEDCCEEEABADDEBEBBCCACCABEDACABEEBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 1 0 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 2 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
H HÜSEYİN CAN 392 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,976 193,610 12 45 45 45 869

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
210,400 224,330 7 23 23 23 447

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
173,133 204,850 16 54 54 54 733

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 16 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Matematik-2 40 8 1 7,75 19 7,47 9,62 8,97

Fizik 14 4 2 3,50 25 2,56 1,42 2,29

Kimya 13 1 1 0,75 6 1,06 1,03 2,08

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 1,73 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 7 7 5,25 13 5,36 3,80 6,54

Toplam: 280 60 33 52,31 19 60,67 69,62 70,55

Matematik  C B       D  C    CE a E             E 

Cevap Anahtarı B DCABEBBCCAEDCCCAEDECEBDAEACCDBCACDADAEEE

Fen Bilimleri  d  E    bEA A    a      C a  d bB E   b

Cevap Anahtarı B ABDCEDCCEEEABADDEBEBBCCACCABEDACABEEBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Öz-indüksiyon akımının oluşum sebebini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Öteleme ve dönme hareketini karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 0 0
Popülasyonda Yaş Dağılımı 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL GÜLSEVER 274 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,976 193,610 12 45 45 45 869

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
235,235 224,330 1 8 8 8 342

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
182,168 204,850 11 47 47 47 661

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 16 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Matematik-2 40 12 4 11,00 28 7,47 9,62 8,97

Fizik 14 5 2 4,50 32 2,56 1,42 2,29

Kimya 13 6 2 5,50 42 1,06 1,03 2,08

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 1,73 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 12 5 10,75 27 5,36 3,80 6,54

Toplam: 280 69 34 61,06 22 60,67 69,62 70,55

Matematik BE cCAED  BC c   cC C   E      b     E  

Cevap Anahtarı A BEBDCAEDCCBCCAEBDACECAEDECACCDCADBADEEAE

Fen Bilimleri Da   EdAE   A EBACDa    c C A     e     

Cevap Anahtarı A DCABEEEAEDCCABEBACDDCCBEBACDABECBEDEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Öz-indüksiyon akımının oluşum sebebini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Öteleme ve dönme hareketini karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Kulak 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Sinir Doku 1 0 1 0
Popülasyonda Yaş Dağılımı 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL İREM YAĞL 270 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
211,391 193,610 2 24 24 24 307

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
197,525 224,330 14 37 37 37 524

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
207,048 204,850 3 33 33 33 447

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 16 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 4 2 3,50 58 1,61 2,65 1,85

Edebiyat 18 3 0 3,00 17 1,67 4,61 2,33

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 1,39 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 1,11 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 2 14,50 36 5,78 12,58 7,11

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,91 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,50 1,05 0,93

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,16 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,12 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 0,94 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,12 0,14 0,02

Sosyal-2 40 4 0 4,00 10 2,75 4,31 3,36

Matematik-2 40 5 6 3,50 9 7,47 9,62 8,97

Fizik 14 3 2 2,50 18 2,56 1,42 2,29

Kimya 13 1 2 0,50 4 1,06 1,03 2,08

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 1,73 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 7 9 4,75 12 5,36 3,80 6,54

Toplam: 280 76 42 66,06 24 60,67 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 dDBaBBDA          C      A    DE BED BA 

Cevap Anahtarı A BDBDBBDADCEDBAEEADCBBBEECADCBBDECBEDBBAA

Sosyal-2                                   AA  EB      

Cevap Anahtarı A CAABDCDCECBBDEECAEACCEADBCAECACDCDAADAEBACBDAC

Matematik Bb aC      C  a  A  e   E        a   b  

Cevap Anahtarı A BEBDCAEDCCBCCAEBDACECAEDECACCDCADBADEEAE

Fen Bilimleri    B EdbE     E e         e dB  aEadAd  

Cevap Anahtarı A DCABEEEAEDCCABEBACDDCCBEBACDABECBEDEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE BAŞCI 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,509 193,610 9 38 38 38 583

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
200,900 224,330 13 33 33 33 503

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
187,193 204,850 10 43 43 43 616

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 16 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 0 1 -0,25 -4 1,61 2,65 1,85

Edebiyat 18 3 0 3,00 17 1,67 4,61 2,33

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,39 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 1,11 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 1 4,75 12 5,78 12,58 7,11

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 0,91 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,50 1,05 0,93

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,16 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,12 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,94 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 2 0 2,00 33 0,12 0,14 0,02

Sosyal-2 40 5 2 4,50 11 2,75 4,31 3,36

Matematik-2 40 8 2 7,50 19 7,47 9,62 8,97

Fizik 14 2 2 1,50 11 2,56 1,42 2,29

Kimya 13 1 2 0,50 4 1,06 1,03 2,08

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 1,73 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 3 4 2,00 5 5,36 3,80 6,54

Toplam: 280 66 34 58,06 21 60,67 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1     c      E      BC              B  A  

Cevap Anahtarı B BDBDDABBBAEEDCEDBBBCADEEBCDEBCDCABBAEABD

Sosyal-2 b E      C E                  b             BD

Cevap Anahtarı B CBEDCCBDACAEAEBEDECCACBADAECACCCDDEBADAACAACBD

Matematik bC B     AE   C   ECE a                 

Cevap Anahtarı B DCABEBBCCAEDCCCAEDECEBDAEACCDBCACDADAEEE

Fen Bilimleri     E     cAd   b  B     e              

Cevap Anahtarı B ABDCEDCCEEEABADDEBEBBCCACCABEDACABEEBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 1 1 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 1 0 100
TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİSLİNA OKUMUŞ 287 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
193,249 193,610 5 33 33 33 489

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
205,280 224,330 12 29 29 29 475

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
193,823 204,850 7 40 40 40 547

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 16 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 3 1 2,75 46 1,61 2,65 1,85

Edebiyat 18 2 0 2,00 11 1,67 4,61 2,33

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 1,39 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 1,11 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 2 6,50 16 5,78 12,58 7,11

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,91 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,50 1,05 0,93

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,16 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,12 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 0,94 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,12 0,14 0,02

Sosyal-2 40 6 0 6,00 15 2,75 4,31 3,36

Matematik-2 40 9 5 7,75 19 7,47 9,62 8,97

Fizik 14 1 3 0,25 2 2,56 1,42 2,29

Kimya 13 2 1 1,75 13 1,06 1,03 2,08

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 1,73 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 5 8 3,00 8 5,36 3,80 6,54

Toplam: 280 72 40 62,56 22 60,67 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 B B cBD        E         A    D   d     

Cevap Anahtarı A BDBDBBDADCEDBAEEADCBBBEECADCBBDECBEDBBAA

Sosyal-2 C                   C            DAA   B      

Cevap Anahtarı A CAABDCDCECBBDEECAEACCEADBCAECACDCDAADAEBACBDAC

Matematik BE  C  D   C  d  c    E E   eD b a  E   

Cevap Anahtarı A BEBDCAEDCCBCCAEBDACECAEDECACCDCADBADEEAE

Fen Bilimleri    d E cc     E         e C eB da D b   

Cevap Anahtarı A DCABEEEAEDCCABEBACDDCCBEBACDABECBEDEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 1 0 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ARI 146 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,161 193,610 8 37 37 37 524

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
210,005 224,330 8 24 24 24 450

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
208,696 204,850 2 32 32 32 433

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 16 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 0 0 0,00 0 1,61 2,65 1,85

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,67 4,61 2,33

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 1,39 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,11 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 3 10,25 26 5,78 12,58 7,11

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,91 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 0,50 1,05 0,93

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,16 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,12 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,94 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,12 0,14 0,02

Sosyal-2 40 1 2 0,50 1 2,75 4,31 3,36

Matematik-2 40 10 5 8,75 22 7,47 9,62 8,97

Fizik 14 5 5 3,75 27 2,56 1,42 2,29

Kimya 13 1 2 0,50 4 1,06 1,03 2,08

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 1,73 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 7 11 4,25 11 5,36 3,80 6,54

Toplam: 280 74 46 63,06 23 60,67 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1                         CADa  DECBEDadAA

Cevap Anahtarı A BDBDBBDADCEDBAEEADCBBBEECADCBBDECBEDBBAA

Sosyal-2             b  Cb                             

Cevap Anahtarı A CAABDCDCECBBDEECAEACCEADBCAECACDCDAADAEBACBDAC

Matematik BE     D      E aAC e   E  e     B cEEc 

Cevap Anahtarı A BEBDCAEDCCBCCAEBDACECAEDECACCDCADBADEEAE

Fen Bilimleri  aeddbEAE   ABE  e        e ded   eE    

Cevap Anahtarı A DCABEEEAEDCCABEBACDDCCBEBACDABECBEDEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA TURUNÇ 292 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,724 193,610 6 35 35 35 519

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
211,925 224,330 6 22 22 22 435

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
196,008 204,850 5 38 38 38 528

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 16 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 3 3 2,25 38 1,61 2,65 1,85

Edebiyat 18 2 0 2,00 11 1,67 4,61 2,33

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 1,39 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,11 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 5 7,75 19 5,78 12,58 7,11

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 0,91 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 0,50 1,05 0,93

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,16 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,12 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 0,94 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,12 0,14 0,02

Sosyal-2 40 4 2 3,50 9 2,75 4,31 3,36

Matematik-2 40 8 3 7,25 18 7,47 9,62 8,97

Fizik 14 1 1 0,75 5 2,56 1,42 2,29

Kimya 13 3 1 2,75 21 1,06 1,03 2,08

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 1,73 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 7 5 5,75 14 5,36 3,80 6,54

Toplam: 280 73 40 63,56 23 60,67 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 acBDBaD        E              D    DaBAd

Cevap Anahtarı A BDBDBBDADCEDBAEEADCBBBEECADCBBDECBEDBBAA

Sosyal-2 C       E  a                      A   bB      

Cevap Anahtarı A CAABDCDCECBBDEECAEACCEADBCAECACDCDAADAEBACBDAC

Matematik Bb  C    C    E   CE  c E      c    E   

Cevap Anahtarı A BEBDCAEDCCBCCAEBDACECAEDECACCDCADBADEEAE

Fen Bilimleri      E      c EBe         C A   B adbB  

Cevap Anahtarı A DCABEEEAEDCCABEBACDDCCBEBACDABECBEDEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 1 0 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 1 0 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUKİYE KALLİ 290 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
209,636 193,610 3 26 26 26 324

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
197,430 224,330 15 38 38 38 526

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
205,603 204,850 4 34 34 34 458

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 16 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 5 1 4,75 79 1,61 2,65 1,85

Edebiyat 18 2 0 2,00 11 1,67 4,61 2,33

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 1,39 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,11 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 2 12,50 31 5,78 12,58 7,11

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 0,91 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 2 1 1,75 16 0,50 1,05 0,93

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,16 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,12 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 0,94 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,12 0,14 0,02

Sosyal-2 40 6 3 5,25 13 2,75 4,31 3,36

Matematik-2 40 6 3 5,25 13 7,47 9,62 8,97

Fizik 14 1 0 1,00 7 2,56 1,42 2,29

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 1,06 1,03 2,08

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 1,73 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 4 5 2,75 7 5,36 3,80 6,54

Toplam: 280 74 38 65,06 23 60,67 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BaBDDABB                   E  D A a EAB 

Cevap Anahtarı B BDBDDABBBAEEDCEDBBBCADEEBCDEBCDCABBAEABD

Sosyal-2   E      C    B     dC            cB  Ac      

Cevap Anahtarı B CBEDCCBDACAEAEBEDECCACBADAECACCCDDEBADAACAACBD

Matematik  C B  B          D     cE  e  d       E 

Cevap Anahtarı B DCABEBBCCAEDCCCAEDECEBDAEACCDBCACDADAEEE

Fen Bilimleri          E         e   bed    A  B E  a 

Cevap Anahtarı B ABDCEDCCEEEABADDEBEBBCCACCABEDACABEEBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 1 0 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BAĞCI 256 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
237,629 193,610 12 13 13 13 146

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
182,315 224,330 23 53 53 53 648

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
227,961 204,850 19 22 22 22 322

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 25 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 4 2 3,50 58 4,39 2,65 1,85

Edebiyat 18 9 7 7,25 40 8,56 4,61 2,33

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,63 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,96 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 13 21,75 54 22,54 12,58 7,11

Tarih-2 11 4 0 4,00 36 2,05 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 1,58 1,05 0,93

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,81 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,59 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,85 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,24 0,14 0,02

Sosyal-2 40 5 0 5,00 13 6,12 4,31 3,36

Matematik-2 40 5 9 2,75 7 7,50 9,62 8,97

Toplam: 280 80 47 68,81 25 75,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BbBaBBDAbbEeBAEEADb  abcCADeacDECBEDBBAd

Cevap Anahtarı A BDBDBBDADCEDBAEEADCBBBEECADCBBDECBEDBBAA

Sosyal-2 C   D  CE  B                                  

Cevap Anahtarı A CAABDCDCECBBDEECAEACCEADBCAECACDCDAADAEBACBDAC

Matematik BE ab d   BC dc  cb d   E    c          

Cevap Anahtarı A BEBDCAEDCCBCCAEBDACECAEDECACCDCADBADEEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 1 0 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Koşullu Olasılık 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ DUT 288 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
202,774 193,610 25 30 30 30 402

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
201,350 224,330 6 32 32 32 497

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
226,451 204,850 20 23 23 23 329

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 25 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 5 1 4,75 79 4,39 2,65 1,85

Edebiyat 18 3 2 2,50 14 8,56 4,61 2,33

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 5,63 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,96 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 7 15,25 38 22,54 12,58 7,11

Matematik-2 40 12 10 9,50 24 7,50 9,62 8,97

Toplam: 280 74 42 64,06 23 75,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BcBDBBDADe     a        CA C cDE BEaaBAd

Cevap Anahtarı A BDBDBBDADCEDBAEEADCBBBEECADCBBDECBEDBBAA

Matematik BE  CAaD eB  eEBD bEb   E  de Cb c   a  

Cevap Anahtarı A BEBDCAEDCCBCCAEBDACECAEDECACCDCADBADEEAE
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EDE EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA YILMAZ 301 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
272,841 193,610 4 4 4 4 49

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
198,530 224,330 9 36 36 36 517

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
265,498 204,850 4 4 4 4 143

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 25 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 5 1 4,75 79 4,39 2,65 1,85

Edebiyat 18 11 4 10,00 56 8,56 4,61 2,33

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 5,63 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,96 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 6 28,50 71 22,54 12,58 7,11

Tarih-2 11 7 2 6,50 59 2,05 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 1,58 1,05 0,93

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,81 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,59 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,85 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,24 0,14 0,02

Sosyal-2 40 11 5 9,75 24 6,12 4,31 3,36

Matematik-2 40 9 2 8,50 21 7,50 9,62 8,97

Toplam: 280 95 38 86,06 31 75,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDBDBaDbDCEDBA EADCd  ccCADCB DECBEDeBAA

Cevap Anahtarı A BDBDBBDADCEDBAEEADCBBBEECADCBBDECBEDBBAA

Sosyal-2 CAABDC bE eBbEEbeE                            

Cevap Anahtarı A CAABDCDCECBBDEECAEACCEADBCAECACDCDAADAEBACBDAC

Matematik B  bC      C    e CEC   E         A E   

Cevap Anahtarı A BEBDCAEDCCBCCAEBDACECAEDECACCDCADBADEEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 2 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 1 0 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURC  KURT 1 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
251,921 193,610 8 8 8 8 91

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
183,020 224,330 22 52 52 52 641

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
223,073 204,850 23 26 26 26 345

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 25 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 4 2 3,50 58 4,39 2,65 1,85

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 8,56 4,61 2,33

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 5,63 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 3,96 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 12 20,00 50 22,54 12,58 7,11

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 2,05 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 1,58 1,05 0,93

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,81 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 1 4 0,00 0 0,59 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,85 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,24 0,14 0,02

Sosyal-2 40 15 15 11,25 28 6,12 4,31 3,36

Matematik-2 40 4 4 3,00 8 7,50 9,62 8,97

Toplam: 280 87 56 73,56 26 75,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BcBDBaDAcbEDBAEbADCBBBEEC     DEdadcBdbd

Cevap Anahtarı A BDBDBBDADCEDBAEEADCBBBEECADCBBDECBEDBBAA

Sosyal-2 dA cD  aEa abEEbeE  CEb BCAcbeba DAA  cB      

Cevap Anahtarı A CAABDCDCECBBDEECAEACCEADBCAECACDCDAADAEBACBDAC

Matematik BE  a         c e C C c                 

Cevap Anahtarı A BEBDCAEDCCBCCAEBDACECAEDECACCDCADBADEEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

EDE EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 1 1 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KURT 295 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
225,366 193,610 17 19 19 19 203

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
196,415 224,330 11 40 40 40 531

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
244,966 204,850 12 13 13 13 235

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 25 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 5 1 4,75 79 4,39 2,65 1,85

Edebiyat 18 6 3 5,25 29 8,56 4,61 2,33

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,63 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,96 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 5 22,75 57 22,54 12,58 7,11

Matematik-2 40 9 5 7,75 19 7,50 9,62 8,97

Toplam: 280 78 35 69,81 25 75,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDBeDABBcA d     BBC a   dDEBCDCA BAEABD

Cevap Anahtarı B BDBDDABBBAEEDCEDBBBCADEEBCDEBCDCABBAEABD

Matematik   cBE    AED Ce     E         a  b D  Eb

Cevap Anahtarı B DCABEBBCCAEDCCCAEDECEBDAEACCDBCACDADAEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN PINAR 245 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
236,026 193,610 14 15 15 15 151

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
204,170 224,330 5 30 30 30 479

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
263,668 204,850 5 5 5 5 153

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 25 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 5 1 4,75 79 4,39 2,65 1,85

Edebiyat 18 11 3 10,25 57 8,56 4,61 2,33

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,63 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,96 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 7 26,25 66 22,54 12,58 7,11

Matematik-2 40 11 2 10,50 26 7,50 9,62 8,97

Toplam: 280 84 34 76,06 27 75,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BcBDBBDAD   B bEADCBBBaaCADCc DEdBEDBBAd

Cevap Anahtarı A BDBDBBDADCEDBAEEADCBBBEECADCBBDECBEDBBAA

Matematik B B C        AE  A  a  DE     C D   Eb  

Cevap Anahtarı A BEBDCAEDCCBCCAEBDACECAEDECACCDCADBADEEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN İNCE 232 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
203,701 193,610 24 29 29 29 390

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
199,235 224,330 7 34 34 34 512

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
225,311 204,850 21 24 24 24 334

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 25 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 4 2 3,50 58 4,39 2,65 1,85

Edebiyat 18 4 4 3,00 17 8,56 4,61 2,33

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 5,63 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,96 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 9 15,75 39 22,54 12,58 7,11

Matematik-2 40 11 9 8,75 22 7,50 9,62 8,97

Toplam: 280 74 43 63,81 23 75,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 dbBDBBDAcb b   E  C   c CA C cD daEDBBAA

Cevap Anahtarı A BDBDBBDADCEDBAEEADCBBBEECADCBBDECBEDBBAA

Matematik BE bCeE   d  AE  A    baE  CeD b    Ebc 

Cevap Anahtarı A BEBDCAEDCCBCCAEBDACECAEDECACCDCADBADEEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 1 0 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN 148 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
205,989 193,610 23 28 28 28 360

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
212,095 224,330 3 21 21 21 432

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
241,603 204,850 13 15 15 15 251

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 25 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 3 3 2,25 38 4,39 2,65 1,85

Edebiyat 18 8 6 6,50 36 8,56 4,61 2,33

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,63 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 3,96 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 15 16,25 41 22,54 12,58 7,11

Matematik-2 40 15 5 13,75 34 7,50 9,62 8,97

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 -0,02 1,42 2,29

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 1,03 2,08

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,00 1,35 2,16

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 -0,02 3,80 6,54

Toplam: 280 80 47 68,81 25 75,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDBcabBBBAEEceac eeCA   cbDEBCDCA adEeBa

Cevap Anahtarı B BDBDDABBBAEEDCEDBBBCADEEBCDEBCDCABBAEABD

Matematik D  BE    eaD eb    CE   E CCDBCA DA    b

Cevap Anahtarı B DCABEBBCCAEDCCCAEDECEBDAEACCDBCACDADAEEE

Fen Bilimleri   e      c                              

Cevap Anahtarı B ABDCEDCCEEEABADDEBEBBCCACCABEDACABEEBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 1 0 33
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Öz-indüksiyon akımının oluşum sebebini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Öteleme ve dönme hareketini karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Yapısı 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE GÖKÇE 226 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
250,386 193,610 9 9 9 9 96

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
190,070 224,330 19 49 49 49 587

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
213,743 204,850 24 28 28 28 393

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 25 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 5 0 5,00 83 4,39 2,65 1,85

Edebiyat 18 4 2 3,50 19 8,56 4,61 2,33

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 5,63 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 3,96 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 5 14,75 37 22,54 12,58 7,11

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 2,05 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 5 1 4,75 43 1,58 1,05 0,93

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,81 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,59 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,85 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,24 0,14 0,02

Sosyal-2 40 17 4 16,00 40 6,12 4,31 3,36

Matematik-2 40 6 2 5,50 14 7,50 9,62 8,97

Toplam: 280 84 36 75,56 27 75,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDBD BDA     c bA C     CA    DE BEa eAd

Cevap Anahtarı A BDBDBBDADCEDBAEEADCBBBEECADCBBDECBEDBBAA

Sosyal-2 C  BD  C a cDEE     CE DaCA CA    AA  cB      

Cevap Anahtarı A CAABDCDCECBBDEECAEACCEADBCAECACDCDAADAEBACBDAC

Matematik BE  e        AE    c    E    D          

Cevap Anahtarı A BEBDCAEDCCBCCAEBDACECAEDECACCDCADBADEEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL NİHAL GÜNEŞ 264 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
277,721 193,610 3 3 3 3 38

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
190,070 224,330 19 49 49 49 587

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
247,251 204,850 11 12 12 12 223

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 25 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 6 0 6,00 100 4,39 2,65 1,85

Edebiyat 18 10 2 9,50 53 8,56 4,61 2,33

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,63 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,96 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 6 25,50 64 22,54 12,58 7,11

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 2,05 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 1 3 0,25 2 1,58 1,05 0,93

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,81 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,59 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,85 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 6 0 6,00 100 0,24 0,14 0,02

Sosyal-2 40 16 6 14,50 36 6,12 4,31 3,36

Matematik-2 40 6 2 5,50 14 7,50 9,62 8,97

Toplam: 280 94 39 84,81 30 75,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDBDBBDbDC  BAEE DC  Bd CADe aDEdBEDBBAd

Cevap Anahtarı A BDBDBBDADCEDBAEEADCBBBEECADCBBDECBEDBBAA

Sosyal-2 C  BDC e   a  bb  A    DaCA  A  eD      ACBDAC

Cevap Anahtarı A CAABDCDCECBBDEECAEACCEADBCAECACDCDAADAEBACBDAC

Matematik B    A            C     E  b D      Eb  

Cevap Anahtarı A BEBDCAEDCCBCCAEBDACECAEDECACCDCADBADEEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 1 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 1 0 100
TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 1 0 100
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACI EYÜP BYKL 220 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
209,051 193,610 22 27 27 27 334

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
226,730 224,330 1 12 12 12 366

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
257,981 204,850 7 7 7 7 174

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 25 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 4 2 3,50 58 4,39 2,65 1,85

Edebiyat 18 8 8 6,00 33 8,56 4,61 2,33

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,63 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 3,96 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 15 17,25 43 22,54 12,58 7,11

Matematik-2 40 19 2 18,50 46 7,50 9,62 8,97

Toplam: 280 85 42 75,06 27 75,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BcBaBBDAbeacBAEEAaCe  cdCADC  DEdBEDaeed

Cevap Anahtarı A BDBDBBDADCEDBAEEADCBBBEECADCBBDECBEDBBAA

Matematik BE DC ED CB       Cbe   EC C DCADBA E   

Cevap Anahtarı A BEBDCAEDCCBCCAEBDACECAEDECACCDCADBADEEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 1 0 33
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN KILILI 314 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
254,446 193,610 7 7 7 7 82

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
212,630 224,330 2 20 20 20 430

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
272,008 204,850 2 2 2 2 116

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 25 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 6 0 6,00 100 4,39 2,65 1,85

Edebiyat 18 10 4 9,00 50 8,56 4,61 2,33

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,63 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,96 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 7 26,25 66 22,54 12,58 7,11

Tarih-2 11 7 4 6,00 55 2,05 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,58 1,05 0,93

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,81 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,59 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,85 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,24 0,14 0,02

Sosyal-2 40 7 4 6,00 15 6,12 4,31 3,36

Matematik-2 40 15 6 13,50 34 7,50 9,62 8,97

Toplam: 280 95 42 85,06 30 75,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDBDDABaBAEEbC a BBC a E dDEBCDCAcBAEbBD

Cevap Anahtarı B BDBDDABBBAEEDCEDBBBCADEEBCDEBCDCABBAEABD

Sosyal-2 acEDCCBDdCd                                   

Cevap Anahtarı B CBEDCCBDACAEAEBEDECCACBADAECACCCDDEBADAACAACBD

Matematik   cBE B   ED  C E   EBDAE ea Bb e  D  Ec

Cevap Anahtarı B DCABEBBCCAEDCCCAEDECEBDAEACCDBCACDADAEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 1 1 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KARADEN Z 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
271,176 193,610 5 5 5 5 53

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
174,560 224,330 24 54 54 54 707

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
224,736 204,850 22 25 25 25 336

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 25 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 4 2 3,50 58 4,39 2,65 1,85

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 8,56 4,61 2,33

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 5,63 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,96 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 11 23,25 58 22,54 12,58 7,11

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 2,05 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 1,58 1,05 0,93

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,81 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,59 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,85 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,24 0,14 0,02

Sosyal-2 40 18 12 15,00 38 6,12 4,31 3,36

Toplam: 280 89 48 77,56 28 75,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDBccABBBAEbcbEDBBcCADEE d EaCD AcedEABD

Cevap Anahtarı B BDBDDABBBAEEDCEDBBBCADEEBCDEBCDCABBAEABD

Sosyal-2 ae  C cD C  eEdEbEC A BbeA dAaC DabBADAA      

Cevap Anahtarı B CBEDCCBDACAEAEBEDECCACBADAECACCCDDEBADAACAACBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BATTAL 155 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
217,271 193,610 19 21 21 21 256

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
192,185 224,330 17 47 47 47 568

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
232,426 204,850 18 21 21 21 297

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 25 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 5 0 5,00 83 4,39 2,65 1,85

Edebiyat 18 7 2 6,50 36 8,56 4,61 2,33

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 5,63 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,96 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 7 20,25 51 22,54 12,58 7,11

Matematik-2 40 7 3 6,25 16 7,50 9,62 8,97

Toplam: 280 74 35 65,81 24 75,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BD DBBD   E B  EA C  BccCA eccDEdeEDBBAA

Cevap Anahtarı A BDBDBBDADCEDBAEEADCBBBEECADCBBDECBEDBBAA

Matematik B     E a  a      C b   E    D    A E   

Cevap Anahtarı A BEBDCAEDCCBCCAEBDACECAEDECACCDCADBADEEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY GÖKKAYA 283 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
304,339 193,610 2 2 2 2 15

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
174,560 224,330 24 54 54 54 707

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
235,788 204,850 15 18 18 18 280

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 25 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 6 0 6,00 100 4,39 2,65 1,85

Edebiyat 18 12 2 11,50 64 8,56 4,61 2,33

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 5,63 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,96 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 5 26,75 67 22,54 12,58 7,11

Tarih-2 11 8 2 7,50 68 2,05 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 1,58 1,05 0,93

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,81 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 0,59 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 0,85 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,24 0,14 0,02

Sosyal-2 40 24 9 21,75 54 6,12 4,31 3,36

Toplam: 280 97 39 87,81 31 75,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDBDBBDAcCE  AEEAcCB B ECAc   DEdBEDBBAd

Cevap Anahtarı A BDBDBBDADCEDBAEEADCBBBEECADCBBDECBEDBBAA

Sosyal-2 CAABDC dEbBa EEb Eb CE DaCAEbAaDaDAA  EB      

Cevap Anahtarı A CAABDCDCECBBDEECAEACCEADBCAECACDCDAADAEBACBDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 1 1 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 1 0 100
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 1 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ALİ 233 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
239,144 193,610 11 12 12 12 140

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
209,105 224,330 4 26 26 26 454

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
271,773 204,850 3 3 3 3 118

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 25 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 5 1 4,75 79 4,39 2,65 1,85

Edebiyat 18 13 2 12,50 69 8,56 4,61 2,33

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,63 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,96 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 7 27,25 68 22,54 12,58 7,11

Matematik-2 40 13 3 12,25 31 7,50 9,62 8,97

Toplam: 280 87 35 78,81 28 75,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDBDDbeBB  EDC DBBBCADcE dDEBCDCAcadEABD

Cevap Anahtarı B BDBDDABBBAEEDCEDBBBCADEEBCDEBCDCABBAEABD

Matematik  CABE    A    C    CE  AE  CD      ec Eb

Cevap Anahtarı B DCABEBBCCAEDCCCAEDECEBDAEACCDBCACDADAEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUKADDES MERVE 278 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
216,861 193,610 20 22 22 22 260

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
199,235 224,330 7 34 34 34 512

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
238,951 204,850 14 16 16 16 263

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 25 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 4 1 3,75 63 4,39 2,65 1,85

Edebiyat 18 8 5 6,75 38 8,56 4,61 2,33

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 5,63 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,96 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 8 20,00 50 22,54 12,58 7,11

Matematik-2 40 10 5 8,75 22 7,50 9,62 8,97

Toplam: 280 77 38 68,06 24 75,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDB aABaBA Ece    eCADEb   EBCDeA BdEABD

Cevap Anahtarı B BDBDDABBBAEEDCEDBBBCADEEBCDEBCDCABBAEABD

Matematik aC B      EbC C  D C  a E e D         Ea

Cevap Anahtarı B DCABEBBCCAEDCCCAEDECEBDAEACCDBCACDADAEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ORÇAN 201 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
218,214 193,610 18 20 20 20 245

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
185,135 224,330 21 51 51 51 626

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
209,188 204,850 25 31 31 31 431

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 25 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 4 2 3,50 58 4,39 2,65 1,85

Edebiyat 18 4 3 3,25 18 8,56 4,61 2,33

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 5,63 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,96 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 8 15,00 38 22,54 12,58 7,11

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 2,05 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 4 5 2,75 25 1,58 1,05 0,93

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,81 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,59 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,85 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,24 0,14 0,02

Sosyal-2 40 7 6 5,50 14 6,12 4,31 3,36

Matematik-2 40 6 9 3,75 9 7,50 9,62 8,97

Toplam: 280 75 48 63,56 23 75,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BaBbDABBd EEc      d     d EBbD A BAEAdD

Cevap Anahtarı B BDBDDABBBAEEDCEDBBBCADEEBCDEBCDCABBAEABD

Sosyal-2 e E   BD   bbEB bEC dd                        

Cevap Anahtarı B CBEDCCBDACAEAEBEDECCACBADAECACCCDDEBADAACAACBD

Matematik  C BE    b       c C caAcb   ab       Eb

Cevap Anahtarı B DCABEBBCCAEDCCCAEDECEBDAEACCDBCACDADAEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

EDE EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 1 1 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 1 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR DELİCE 285 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
355,734 193,610 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
192,185 224,330 17 47 47 47 568

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
279,683 204,850 1 1 1 1 96

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 25 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 5 1 4,75 79 4,39 2,65 1,85

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 8,56 4,61 2,33

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,63 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,96 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 36 4 35,00 88 22,54 12,58 7,11

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 2,05 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 1,58 1,05 0,93

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,81 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,59 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,85 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,24 0,14 0,02

Sosyal-2 40 32 7 30,25 76 6,12 4,31 3,36

Matematik-2 40 7 3 6,25 16 7,50 9,62 8,97

Toplam: 280 120 39 110,81 40 75,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDBcDABBBAEEDeEDaBBCADcEBCDEBCDCABBAEABD

Cevap Anahtarı B BDBDDABBBAEEDCEDBBBCADEEBCDEBCDCABBAEABD

Sosyal-2 aaEDCCBDACAEeEBEbECCACaADAECAaCCD cBADAA      

Cevap Anahtarı B CBEDCCBDACAEAEBEDECCACBADAECACCCDDEBADAACAACBD

Matematik  CAB    bA         C    E  C  e   c     

Cevap Anahtarı B DCABEBBCCAEDCCCAEDECEBDAEACCDBCACDADAEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

EDE EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 1 1 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 1 0 100
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURCAN ÇOMRUK 995 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
233,406 193,610 16 18 18 18 164

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
193,595 224,330 14 44 44 44 555

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
250,528 204,850 10 11 11 11 213

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 25 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 6 0 6,00 100 4,39 2,65 1,85

Edebiyat 18 10 4 9,00 50 8,56 4,61 2,33

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 5,63 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,96 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 6 25,50 64 22,54 12,58 7,11

Matematik-2 40 9 9 6,75 17 7,50 9,62 8,97

Toplam: 280 81 40 71,56 26 75,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDBDDABBB EEcC  aB CADccaC EeCD A BAEABD

Cevap Anahtarı B BDBDDABBBAEEDCEDBBBCADEEBCDEBCDCABBAEABD

Matematik aC Bb B  A D  b  cEbb   E  CD ecb       

Cevap Anahtarı B DCABEBBCCAEDCCCAEDECEBDAEACCDBCACDADAEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERKAN ŞAHAN 199 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
234,761 193,610 15 16 16 16 157

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
195,005 224,330 13 42 42 42 539

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
253,326 204,850 9 9 9 9 203

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 25 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 6 0 6,00 100 4,39 2,65 1,85

Edebiyat 18 9 2 8,50 47 8,56 4,61 2,33

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,63 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,96 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 5 25,75 64 22,54 12,58 7,11

Matematik-2 40 8 3 7,25 18 7,50 9,62 8,97

Toplam: 280 80 33 72,31 26 75,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDBDBBDAD     EEADC  eEcCADCc DECBEDaBAd

Cevap Anahtarı A BDBDBBDADCEDBAEEADCBBBEECADCBBDECBEDBBAA

Matematik B  cCA       Ab     C   E    DC      b  

Cevap Anahtarı A BEBDCAEDCCBCCAEBDACECAEDECACCDCADBADEEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ OKUMUŞ 327 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
245,994 193,610 10 10 10 10 110

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
193,595 224,330 14 44 44 44 555

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
263,581 204,850 6 6 6 6 154

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 25 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 4 2 3,50 58 4,39 2,65 1,85

Edebiyat 18 16 1 15,75 88 8,56 4,61 2,33

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,63 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,96 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 6 29,50 74 22,54 12,58 7,11

Matematik-2 40 8 5 6,75 17 7,50 9,62 8,97

Toplam: 280 84 36 75,56 27 75,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BbBaBBaADCEDBAEEADCB BEECADeB DE BEbBBAd

Cevap Anahtarı A BDBDBBDADCEDBAEEADCBBBEECADCBBDECBEDBBAA

Matematik BE aC Eb      E     b   E    D  D    b a

Cevap Anahtarı A BEBDCAEDCCBCCAEBDACECAEDECACCDCADBADEEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜME YYE SÜ T 160 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
270,449 193,610 6 6 6 6 55

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
195,710 224,330 12 41 41 41 534

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
234,003 204,850 16 19 19 19 286

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 25 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 4 2 3,50 58 4,39 2,65 1,85

Edebiyat 18 7 5 5,75 32 8,56 4,61 2,33

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 5,63 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,96 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 10 19,50 49 22,54 12,58 7,11

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 2,05 1,65 0,84

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 1,58 1,05 0,93

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,81 0,43 0,56

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,59 0,30 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 0,85 0,75 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,24 0,14 0,02

Sosyal-2 40 21 12 18,00 45 6,12 4,31 3,36

Matematik-2 40 8 2 7,50 19 7,50 9,62 8,97

Toplam: 280 96 49 84,31 30 75,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDdcDAaeB  EcC   ccC DEEcd EBCDCA BdEABD

Cevap Anahtarı B BDBDDABBBAEEDCEDBBBCADEEBCDEBCDCABBAEABD

Sosyal-2 b Ecb BD CAEbEBE EC bCa DAcCAabCD cBbbAA      

Cevap Anahtarı B CBEDCCBDACAEAEBEDECCACBADAECACCCDDEBADAACAACBD

Matematik bC B      ED  C    C       C      d   E 

Cevap Anahtarı B DCABEBBCCAEDCCCAEDECEBDAEACCDBCACDADAEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 1 1 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 1 0 100
Mantık ve doğru düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Parabolün Denklemini Yazma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMERYA OKUMUŞ 249 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
237,281 193,610 13 14 14 14 148

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
192,890 224,330 16 46 46 46 558

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
253,858 204,850 8 8 8 8 198

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 25 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 4 1 3,75 63 4,39 2,65 1,85

Edebiyat 18 14 1 13,75 76 8,56 4,61 2,33

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 5,63 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,96 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 5 26,75 67 22,54 12,58 7,11

Matematik-2 40 7 2 6,50 16 7,50 9,62 8,97

Toplam: 280 80 32 72,56 26 75,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 B BDDbBBB EEc EDBBBCADE aC E CDeA eAEABD

Cevap Anahtarı B BDBDDABBBAEEDCEDBBBCADEEBCDEBCDCABBAEABD

Matematik  a BE         C    CE eAE               

Cevap Anahtarı B DCABEBBCCAEDCCCAEDECEBDAEACCDBCACDADAEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARATAŞ 390 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
213,476 193,610 21 23 23 23 287

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

SAY
197,120 224,330 10 39 39 39 529

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

EA
233,368 204,850 17 20 20 20 292

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 1035

Katılımlar: 25 55 55 55 1039

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 23 11 19,84 50

Tarih-1 5 3 1 2,52 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,17 23

Felsefe 5 2 1 1,76 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,87 57

TYT Sosyal 20 10 5 8,32 42

Matematik-1 30 9 5 7,59 25

Geometri 10 1 1 1,05 11

TYT Matematik 40 10 5 8,64 22

Fizik 7 1 1 0,86 12

Kimya 7 1 1 0,70 10

Biyoloji 6 1 1 0,97 16

TYT Fen 20 3 3 2,52 13

Edebiyat 6 4 2 3,50 58 4,39 2,65 1,85

Edebiyat 18 8 6 6,50 36 8,56 4,61 2,33

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,63 3,15 1,57

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,96 2,18 1,37

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 13 18,75 47 22,54 12,58 7,11

Matematik-2 40 9 4 8,00 20 7,50 9,62 8,97

Toplam: 280 76 42 66,06 24 75,45 69,62 70,55

Edebiyat-Sosyal-1 eDBDDbeaB  bc EDBBBCA ca dDEBCDCAcadEAdD

Cevap Anahtarı B BDBDDABBBAEEDCEDBBBCADEEBCDEBCDCABBAEABD

Matematik  CAB B   A    a     E  AE   D      ec  b

Cevap Anahtarı B DCABEBBCCAEDCCCAEDECEBDAEACCDBCACDADAEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
İkinci yeni şiir anlayışının genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / 60 Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Parabolün Denklemini Yazma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 2 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 1 0
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