
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULUTÜRKİYE GENELİ 7. SINIF 2. KURUMSAL DENEME21 72 3894 12971

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,57 5 4 3,13 6 3 4,65 3 4 1,77 6 8 3,05 8 9 5,14 36 38 23,31 269,240

Okul Ortalaması 12 7 9,64 6 3 4,97 7 2 6,43 4 4 3,03 7 8 4,43 11 8 7,92 47 33 36,42 313,210

KATILIMLAR

1 507 EMİNE HOPUR 7A 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 2 6,33 13 7 10,67 13 7 10,67 67 22 59,67 395,487 1 1 1 280 798
% 6,15

2 511 İKRA MİRAÇ NAR 7A 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 4 7,67 15 5 13,33 60 13 55,67 381,767 2 2 2 389 1108
% 8,54

3 520 ZEYNEP DUT 7A 16 4 14,67 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 10 5 8,33 13 7 10,67 61 24 53,00 370,617 3 3 3 490 1415
% 11

4 525 ZEHRA KAYA 7A 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 8 6,33 14 6 12,00 62 25 53,67 363,301 4 4 4 549 1592
% 12

5 531 FATIMA SÜT 7A 13 6 11,00 7 2 6,33 7 0 7,00 7 3 6,00 13 4 11,67 10 8 7,33 57 23 49,33 355,336 5 5 6 637 1861
% 14

6 509 HACER ZOR 7A 17 2 16,33 7 3 6,00 4 1 3,67 7 1 6,67 8 4 6,67 10 9 7,00 53 20 46,34 350,002 6 6 8 700 2048
% 16

7 513 İREM KARA 7A 15 5 13,33 6 3 5,00 7 1 6,67 4 5 2,33 8 8 5,33 12 7 9,67 52 29 42,33 339,793 7 7 9 811 2372
% 18

8 502 ELİF SUDE GÜL 7A 14 6 12,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 9 3 8,00 11 7 8,67 51 29 41,33 338,683 8 8 10 827 2412
% 19

9 39 KÜBRA OKUMUŞ 7A 10 5 8,33 5 1 4,67 6 3 5,00 1 4 -0,33 9 4 7,67 13 7 10,67 44 24 36,01 324,364 9 9 11 979 2976
% 23

10 52 HÜMEYRA ALAŞ 7A 11 9 8,00 4 6 2,00 10 0 10,00 6 4 4,67 8 7 5,67 12 7 9,67 51 33 40,01 322,888 10 10 12 997 3033
% 23

11 515 KÜBRANUR ÇOMAK 7A 15 4 13,67 7 3 6,00 5 3 4,00 4 4 2,67 6 7 3,67 10 8 7,33 47 29 37,34 321,625 11 11 13 1012 3086
% 24

12 517 LEYLA NAZ AÇIKGÖZ 7A 10 7 7,67 4 2 3,33 8 2 7,33 6 2 5,33 8 6 6,00 9 8 6,33 45 27 35,99 307,258 12 12 15 1216 3723
% 29

13 504 ŞERİFEASEL TANSEL 7A 11 8 8,33 5 5 3,33 9 1 8,67 5 5 3,33 5 15 0,00 12 8 9,33 47 42 32,99 296,533 13 13 16 1346 4218
% 33

14 505 EMİNE GÜL 7A 9 10 5,67 8 2 7,33 7 3 6,00 2 3 1,00 2 3 1,00 13 7 10,67 41 28 31,67 292,759 14 14 17 1409 4419
% 34

15 533 ELİF BOZDOĞAN 7A 10 10 6,67 5 5 3,33 9 1 8,67 3 5 1,33 6 13 1,67 11 9 8,00 44 43 29,67 287,858 15 15 19 1497 4709
% 36

16 521 NİLÜFER TAŞ 7A 10 10 6,67 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 10 0,67 12 8 9,33 43 41 29,33 287,057 16 16 20 1508 4743
% 37

17 526 AHSEN GÜNEŞ 7A 13 7 10,67 5 5 3,33 7 2 6,33 5 5 3,33 3 4 1,67 5 15 0,00 38 38 25,33 270,821 17 17 23 1797 5649
% 44

18 519 NAZLI YÜKSEK 7A 11 8 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 42 47 26,33 269,118 18 18 24 1837 5765
% 44

19 503 CEMİLE HOPUR 7A 5 14 0,33 3 5 1,33 6 4 4,67 5 5 3,33 6 7 3,67 12 7 9,67 37 42 23,00 267,801 19 19 25 1880 5872
% 45

20 529 AYŞENUR S FISTIK 7A 7 9 4,00 5 3 4,00 5 5 3,33 1 6 -1,00 4 13 -0,33 6 11 2,33 28 47 12,33 231,833 20 20 41 2617 8118
% 63

21 522 TESNİM ŞEHADİ 7A 7 13 2,67 4 5 2,33 3 6 1,00 2 8 -0,67 2 15 -3,00 5 12 1,00 23 59 3,33 202,493 21 21 55 3366 10529
% 81
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7A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULUTÜRKİYE GENELİ 7. SINIF 2. KURUMSAL DENEME21 72 3894 12971

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,57 5 4 3,13 6 3 4,65 3 4 1,77 6 8 3,05 8 9 5,14 36 38 23,31 269,240

Okul Ortalaması 12 7 9,64 6 3 4,97 7 2 6,43 4 4 3,03 7 8 4,43 11 8 7,92 47 33 36,42 313,210

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 507 EMİNE HOPUR 7A 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 2 6,33 13 7 10,67 13 7 10,67 67 22 59,67 395,487 1 1 1 280 798
% 6,15

2 511 İKRA MİRAÇ NAR 7A 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 4 7,67 15 5 13,33 60 13 55,67 381,767 2 2 2 389 1108
% 8,54

3 520 ZEYNEP DUT 7A 16 4 14,67 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 10 5 8,33 13 7 10,67 61 24 53,00 370,617 3 3 3 490 1415
% 11

4 525 ZEHRA KAYA 7A 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 8 6,33 14 6 12,00 62 25 53,67 363,301 4 4 4 549 1592
% 12

5 531 FATIMA SÜT 7A 13 6 11,00 7 2 6,33 7 0 7,00 7 3 6,00 13 4 11,67 10 8 7,33 57 23 49,33 355,336 5 5 6 637 1861
% 14

6 509 HACER ZOR 7A 17 2 16,33 7 3 6,00 4 1 3,67 7 1 6,67 8 4 6,67 10 9 7,00 53 20 46,34 350,002 6 6 8 700 2048
% 16

7 513 İREM KARA 7A 15 5 13,33 6 3 5,00 7 1 6,67 4 5 2,33 8 8 5,33 12 7 9,67 52 29 42,33 339,793 7 7 9 811 2372
% 18

8 502 ELİF SUDE GÜL 7A 14 6 12,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 9 3 8,00 11 7 8,67 51 29 41,33 338,683 8 8 10 827 2412
% 19

9 39 KÜBRA OKUMUŞ 7A 10 5 8,33 5 1 4,67 6 3 5,00 1 4 -0,33 9 4 7,67 13 7 10,67 44 24 36,01 324,364 9 9 11 979 2976
% 23

10 52 HÜMEYRA ALAŞ 7A 11 9 8,00 4 6 2,00 10 0 10,00 6 4 4,67 8 7 5,67 12 7 9,67 51 33 40,01 322,888 10 10 12 997 3033
% 23

11 515 KÜBRANUR ÇOMAK 7A 15 4 13,67 7 3 6,00 5 3 4,00 4 4 2,67 6 7 3,67 10 8 7,33 47 29 37,34 321,625 11 11 13 1012 3086
% 24

12 517 LEYLA NAZ AÇIKGÖZ 7A 10 7 7,67 4 2 3,33 8 2 7,33 6 2 5,33 8 6 6,00 9 8 6,33 45 27 35,99 307,258 12 12 15 1216 3723
% 29

13 504 ŞERİFEASEL TANSEL 7A 11 8 8,33 5 5 3,33 9 1 8,67 5 5 3,33 5 15 0,00 12 8 9,33 47 42 32,99 296,533 13 13 16 1346 4218
% 33

14 505 EMİNE GÜL 7A 9 10 5,67 8 2 7,33 7 3 6,00 2 3 1,00 2 3 1,00 13 7 10,67 41 28 31,67 292,759 14 14 17 1409 4419
% 34

15 533 ELİF BOZDOĞAN 7A 10 10 6,67 5 5 3,33 9 1 8,67 3 5 1,33 6 13 1,67 11 9 8,00 44 43 29,67 287,858 15 15 19 1497 4709
% 36

16 521 NİLÜFER TAŞ 7A 10 10 6,67 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 10 0,67 12 8 9,33 43 41 29,33 287,057 16 16 20 1508 4743
% 37

17 526 AHSEN GÜNEŞ 7A 13 7 10,67 5 5 3,33 7 2 6,33 5 5 3,33 3 4 1,67 5 15 0,00 38 38 25,33 270,821 17 17 23 1797 5649
% 44

18 519 NAZLI YÜKSEK 7A 11 8 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 42 47 26,33 269,118 18 18 24 1837 5765
% 44

19 503 CEMİLE HOPUR 7A 5 14 0,33 3 5 1,33 6 4 4,67 5 5 3,33 6 7 3,67 12 7 9,67 37 42 23,00 267,801 19 19 25 1880 5872
% 45

20 529 AYŞENUR S FISTIK 7A 7 9 4,00 5 3 4,00 5 5 3,33 1 6 -1,00 4 13 -0,33 6 11 2,33 28 47 12,33 231,833 20 20 41 2617 8118
% 63

21 522 TESNİM ŞEHADİ 7A 7 13 2,67 4 5 2,33 3 6 1,00 2 8 -0,67 2 15 -3,00 5 12 1,00 23 59 3,33 202,493 21 21 55 3366 10529
% 81
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SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 7. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN GÜNEŞ 526 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,821 269,240 17 17 23 1797 5649

Puanı Hesaplanan: 21 72 3876 12928

Katılımlar: 21 21 72 3894 12971

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 9,64 9,64 5,57

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,97 4,97 3,13

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,43 6,43 4,65

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,03 3,03 1,77

Matematik 20 3 4 1,67 8 4,43 4,43 3,05

Fen 20 5 15 0,00 0 7,92 7,92 5,14

Toplam: 90 38 38 25,33 28 36,41 36,41 23,32

Sözel (TÜR) BCDbaBDcCcBDcCDAbDcA

Cevap Anh. A BCDCBBDBCDBDBCDAADBA

Sözel (SOS) ADdaBCbBda

Cevap Anh. A ADCCBCABAD

Sözel (DİN) BbDdABD CA

Cevap Anh. A BCDBABDDCA

Sözel (İNG) BCadADdcdD

Cevap Anh. A BCCBADCBAD

Sayısal (MAT) dcBcBdC             

Cevap Anh. A AABBBACCBBCCCDADDBCB

Sayısal (FEN) bCdbbAcBddaaDdbcacCa

Cevap Anh. A DCADCADBCCCBDCABBDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 0 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 0 2 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hazırlık evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 7. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR S FISTIK 529 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
231,833 269,240 20 20 41 2617 8118

Puanı Hesaplanan: 21 72 3876 12928

Katılımlar: 21 21 72 3894 12971

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 9 4,00 20 9,64 9,64 5,57

SOSYAL BİLGİLER 10 5 3 4,00 40 4,97 4,97 3,13

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,43 6,43 4,65

İngilizce 10 1 6 -1,00 -10 3,03 3,03 1,77

Matematik 20 4 13 -0,33 -2 4,43 4,43 3,05

Fen 20 6 11 2,33 12 7,92 7,92 5,14

Toplam: 90 28 47 12,33 14 36,41 36,41 23,32

Sözel (TÜR) dC d BDabb caCDAbDa 

Cevap Anh. A BCDCBBDBCDBDBCDAADBA

Sözel (SOS) ADCbd  BAa

Cevap Anh. A ADCCBCABAD

Sözel (DİN) dCDdcBDDab

Cevap Anh. A BCDBABDDCA

Sözel (İNG) ddCa   ddb

Cevap Anh. A BCCBADCBAD

Sayısal (MAT)  ccdBbadca C cccDdCc

Cevap Anh. A AABBBACCBBCCCDADDBCB

Sayısal (FEN) bCAaCAb abCdc caBbd 

Cevap Anh. A DCADCADBCCCBDCABBDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 1 33
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 1 3 20
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hazırlık evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 7. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMİLE HOPUR 503 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
267,801 269,240 19 19 25 1880 5872

Puanı Hesaplanan: 21 72 3876 12928

Katılımlar: 21 21 72 3894 12971

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 9,64 9,64 5,57

SOSYAL BİLGİLER 10 3 5 1,33 13 4,97 4,97 3,13

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,43 6,43 4,65

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,03 3,03 1,77

Matematik 20 6 7 3,67 18 4,43 4,43 3,05

Fen 20 12 7 9,67 48 7,92 7,92 5,14

Toplam: 90 37 42 23,00 26 36,41 36,41 23,32

Sözel (TÜR) AaacAadBbBcba Bcacba

Cevap Anh. B ABDAADCBDBDCBDBBCDCB

Sözel (SOS) bABdacaC  

Cevap Anh. B DABACBCCDA

Sözel (DİN) ACcDBbdDaB

Cevap Anh. B ACDDBABDCB

Sözel (İNG) cABCbAaCba

Cevap Anh. B DABCDABCCB

Sayısal (MAT)   a    C bBBCaABddbc

Cevap Anh. B BCBDDADCCCBBCCABBBAA

Sayısal (FEN) dC BdbCadCCaBDACDACb

Cevap Anh. B CCDBBACDBCCCBDACDACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Hazırlık evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 7. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BOZDOĞAN 533 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
287,858 269,240 15 15 19 1497 4709

Puanı Hesaplanan: 21 72 3876 12928

Katılımlar: 21 21 72 3894 12971

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 9,64 9,64 5,57

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,97 4,97 3,13

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,43 6,43 4,65

İngilizce 10 3 5 1,33 13 3,03 3,03 1,77

Matematik 20 6 13 1,67 8 4,43 4,43 3,05

Fen 20 11 9 8,00 40 7,92 7,92 5,14

Toplam: 90 44 43 29,67 33 36,41 36,41 23,32

Sözel (TÜR) ABcdAcbBbaDacDBBdDbB

Cevap Anh. B ABDAADCBDBDCBDBBCDCB

Sözel (SOS) cABbCddbDA

Cevap Anh. B DABACBCCDA

Sözel (DİN) ACcDBABDCB

Cevap Anh. B ACDDBABDCB

Sözel (İNG)  AadD aCdd

Cevap Anh. B DABCDABCCB

Sayısal (MAT) aCdbc cbbbBBbCcBBcbc

Cevap Anh. B BCBDDADCCCBBCCABBBAA

Sayısal (FEN) dCaBadCDdbbCcbACDACD

Cevap Anh. B CCDBBACDBCCCBDACDACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 1 4 20
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 4 0 4 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hazırlık evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 7. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SUDE GÜL 502 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,683 269,240 8 8 10 827 2412

Puanı Hesaplanan: 21 72 3876 12928

Katılımlar: 21 21 72 3894 12971

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 9,64 9,64 5,57

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,97 4,97 3,13

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,43 6,43 4,65

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,03 3,03 1,77

Matematik 20 9 3 8,00 40 4,43 4,43 3,05

Fen 20 11 7 8,67 43 7,92 7,92 5,14

Toplam: 90 51 29 41,33 46 36,41 36,41 23,32

Sözel (TÜR) dCDCBBDBCDcaaCDAbbBA

Cevap Anh. A BCDCBBDBCDBDBCDAADBA

Sözel (SOS) ADCbdabBAa

Cevap Anh. A ADCCBCABAD

Sözel (DİN) BCDddBDDaA

Cevap Anh. A BCDBABDDCA

Sözel (İNG) BaCdAaCBba

Cevap Anh. A BCCBADCBAD

Sayısal (MAT)  caBB CCB  CCD    Ca

Cevap Anh. A AABBBACCBBCCCDADDBCB

Sayısal (FEN) DCcDaAa bCCc CAaBaCC

Cevap Anh. A DCADCADBCCCBDCABBDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 4 2 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hazırlık evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 7. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE GÜL 505 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
292,759 269,240 14 14 17 1409 4419

Puanı Hesaplanan: 21 72 3876 12928

Katılımlar: 21 21 72 3894 12971

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 9,64 9,64 5,57

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,97 4,97 3,13

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,43 6,43 4,65

İngilizce 10 2 3 1,00 10 3,03 3,03 1,77

Matematik 20 2 3 1,00 5 4,43 4,43 3,05

Fen 20 13 7 10,67 53 7,92 7,92 5,14

Toplam: 90 41 28 31,67 35 36,41 36,41 23,32

Sözel (TÜR) BCDacBDBCcaDBb bdbac

Cevap Anh. A BCDCBBDBCDBDBCDAADBA

Sözel (SOS) ADCCBaABdD

Cevap Anh. A ADCCBCABAD

Sözel (DİN) BCDdABDcCb

Cevap Anh. A BCDBABDDCA

Sözel (İNG)  C dc   Ac

Cevap Anh. A BCCBADCBAD

Sayısal (MAT)  A dB bb            

Cevap Anh. A AABBBACCBBCCCDADDBCB

Sayısal (FEN) DCADCADdaCddDCcBcaCC

Cevap Anh. A DCADCADBCCCBDCABBDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 4 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hazırlık evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 7. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE HOPUR 507 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
395,487 269,240 1 1 1 280 798

Puanı Hesaplanan: 21 72 3876 12928

Katılımlar: 21 21 72 3894 12971

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 9,64 9,64 5,57

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,97 4,97 3,13

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,43 6,43 4,65

İngilizce 10 7 2 6,33 63 3,03 3,03 1,77

Matematik 20 13 7 10,67 53 4,43 4,43 3,05

Fen 20 13 7 10,67 53 7,92 7,92 5,14

Toplam: 90 67 22 59,67 66 36,41 36,41 23,32

Sözel (TÜR) BCDCBBDBCDBDBCDAbbBA

Cevap Anh. A BCDCBBDBCDBDBCDAADBA

Sözel (SOS) ADCbBddBAD

Cevap Anh. A ADCCBCABAD

Sözel (DİN) BCDdABDDCA

Cevap Anh. A BCDBABDDCA

Sözel (İNG) BCaBA dBAD

Cevap Anh. A BCCBADCBAD

Sayısal (MAT) bccBBACCBBCdCDAbDaCa

Cevap Anh. A AABBBACCBBCCCDADDBCB

Sayısal (FEN) bCdDCADBCCCdbCAacbCC

Cevap Anh. A DCADCADBCCCBDCABBDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hazırlık evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 7. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATIMA SÜT 531 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
355,336 269,240 5 5 6 637 1861

Puanı Hesaplanan: 21 72 3876 12928

Katılımlar: 21 21 72 3894 12971

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 9,64 9,64 5,57

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 4,97 4,97 3,13

Din K.ve A.B. 10 7 0 7,00 70 6,43 6,43 4,65

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,03 3,03 1,77

Matematik 20 13 4 11,67 58 4,43 4,43 3,05

Fen 20 10 8 7,33 37 7,92 7,92 5,14

Toplam: 90 57 23 49,33 55 36,41 36,41 23,32

Sözel (TÜR) ABbcb CccBDCBDBBCDCd

Cevap Anh. B ABDAADCBDBDCBDBBCDCB

Sözel (SOS) cABdCB CDA

Cevap Anh. B DABACBCCDA

Sözel (DİN) A DDBABD  

Cevap Anh. B ACDDBABDCB

Sözel (İNG) DABCbAdCaB

Cevap Anh. B DABCDABCCB

Sayısal (MAT) aCB c DCCbBBCC BBaAA

Cevap Anh. B BCBDDADCCCBBCCABBBAA

Sayısal (FEN) CCDaBd adCCC DAaDcbb

Cevap Anh. B CCDBBACDBCCCBDACDACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 0 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 3 0 60
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hazırlık evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 7. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HACER ZOR 509 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,002 269,240 6 6 8 700 2048

Puanı Hesaplanan: 21 72 3876 12928

Katılımlar: 21 21 72 3894 12971

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 9,64 9,64 5,57

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,97 4,97 3,13

Din K.ve A.B. 10 4 1 3,67 37 6,43 6,43 4,65

İngilizce 10 7 1 6,67 67 3,03 3,03 1,77

Matematik 20 8 4 6,67 33 4,43 4,43 3,05

Fen 20 10 9 7,00 35 7,92 7,92 5,14

Toplam: 90 53 20 46,33 51 36,41 36,41 23,32

Sözel (TÜR) ABbAADCc BDCBDBBCDCB

Cevap Anh. B ABDAADCBDBDCBDBBCDCB

Sözel (SOS) bABbdBCCDA

Cevap Anh. B DABACBCCDA

Sözel (DİN)   D BAdD  

Cevap Anh. B ACDDBABDCB

Sözel (İNG) DABC ABCb 

Cevap Anh. B DABCDABCCB

Sayısal (MAT) aCaDb D   BBC  BB  b

Cevap Anh. B BCBDDADCCCBBCCABBBAA

Sayısal (FEN)  CacaAaDdCCaBcACDdCb

Cevap Anh. B CCDBBACDBCCCBDACDACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 1 0 33
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 0 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 0 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hazırlık evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 7. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA ALAŞ 52 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
322,888 269,240 10 10 12 997 3033

Puanı Hesaplanan: 21 72 3876 12928

Katılımlar: 21 21 72 3894 12971

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 9,64 9,64 5,57

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,97 4,97 3,13

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,43 6,43 4,65

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,03 3,03 1,77

Matematik 20 8 7 5,67 28 4,43 4,43 3,05

Fen 20 12 7 9,67 48 7,92 7,92 5,14

Toplam: 90 51 33 40,00 44 36,41 36,41 23,32

Sözel (TÜR) BCDadBDBCcBbcdaAAbaA

Cevap Anh. A BCDCBBDBCDBDBCDAADBA

Sözel (SOS) ADbbcabBAb

Cevap Anh. A ADCCBCABAD

Sözel (DİN) BCDBABDDCA

Cevap Anh. A BCDBABDDCA

Sözel (İNG) BbCaAbCBAb

Cevap Anh. A BCCBADCBAD

Sayısal (MAT) cbBcBA CBBC  Dd ba c

Cevap Anh. A AABBBACCBBCCCDADDBCB

Sayısal (FEN) bCADCADBaCCaa cdBaCC

Cevap Anh. A DCADCADBCCCBDCABBDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 2 3 40
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 4 2 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hazırlık evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 7. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA MİRAÇ NAR 511 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
381,767 269,240 2 2 2 389 1108

Puanı Hesaplanan: 21 72 3876 12928

Katılımlar: 21 21 72 3894 12971

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 9,64 9,64 5,57

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 4,97 4,97 3,13

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,43 6,43 4,65

Matematik 20 9 4 7,67 38 4,43 4,43 3,05

Fen 20 15 5 13,33 67 7,92 7,92 5,14

Toplam: 90 60 13 55,67 62 36,41 36,41 23,32

Sözel (TÜR) ABbAADCBDdDCaDBBaDCB

Cevap Anh. B ABDAADCBDBDCBDBBCDCB

Sözel (SOS) DABACBCCDA

Cevap Anh. B DABACBCCDA

Sözel (DİN) ACDDBABDCB

Cevap Anh. B ACDDBABDCB

Sayısal (MAT)  Ccb  D b BBC ABB cA

Cevap Anh. B BCBDDADCCCBBCCABBBAA

Sayısal (FEN) CabcBACDdCCCBDACDAbD

Cevap Anh. B CCDBBACDBCCCBDACDACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 0 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hazırlık evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 7. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KARA 513 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
339,793 269,240 7 7 9 811 2372

Puanı Hesaplanan: 21 72 3876 12928

Katılımlar: 21 21 72 3894 12971

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 9,64 9,64 5,57

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 4,97 4,97 3,13

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 6,43 6,43 4,65

İngilizce 10 4 5 2,33 23 3,03 3,03 1,77

Matematik 20 8 8 5,33 27 4,43 4,43 3,05

Fen 20 12 7 9,67 48 7,92 7,92 5,14

Toplam: 90 52 29 42,33 47 36,41 36,41 23,32

Sözel (TÜR) BCDCBBDcCDBaBCDccbBA

Cevap Anh. A BCDCBBDBCDBDBCDAADBA

Sözel (SOS) ADadBd BAD

Cevap Anh. A ADCCBCABAD

Sözel (DİN) BCDB dDDC 

Cevap Anh. A BCDBABDDCA

Sözel (İNG) BCad abaAD

Cevap Anh. A BCCBADCBAD

Sayısal (MAT) bcccB CCa   CDAbDaCa

Cevap Anh. A AABBBACCBBCCCDADDBCB

Sayısal (FEN)  bdDCADdaaCdDCAcBDCC

Cevap Anh. A DCADCADBCCCBDCABBDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 0 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 1 1 33
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 1 2 20
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hazırlık evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 7. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA OKUMUŞ 39 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,364 269,240 9 9 11 979 2976

Puanı Hesaplanan: 21 72 3876 12928

Katılımlar: 21 21 72 3894 12971

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 5 8,33 42 9,64 9,64 5,57

SOSYAL BİLGİLER 10 5 1 4,67 47 4,97 4,97 3,13

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,43 6,43 4,65

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 3,03 3,03 1,77

Matematik 20 9 4 7,67 38 4,43 4,43 3,05

Fen 20 13 7 10,67 53 7,92 7,92 5,14

Toplam: 90 44 24 36,00 40 36,41 36,41 23,32

Sözel (TÜR) Ad AADCccBD cDBBb   

Cevap Anh. B ABDAADCBDBDCBDBBCDCB

Sözel (SOS) DABdCB    

Cevap Anh. B DABACBCCDA

Sözel (DİN) d cDBAcDCB

Cevap Anh. B ACDDBABDCB

Sözel (İNG)     b Babc

Cevap Anh. B DABCDABCCB

Sayısal (MAT)  CB  ADC  BBbC Bda b

Cevap Anh. B BCBDDADCCCBBCCABBBAA

Sayısal (FEN) CCacaAdadCCCBDACDAbD

Cevap Anh. B CCDBBACDBCCCBDACDACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 2 1 40
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 4 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hazırlık evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 7. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRANUR ÇOMAK 515 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
321,625 269,240 11 11 13 1012 3086

Puanı Hesaplanan: 21 72 3876 12928

Katılımlar: 21 21 72 3894 12971

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 9,64 9,64 5,57

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,97 4,97 3,13

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 6,43 6,43 4,65

İngilizce 10 4 4 2,67 27 3,03 3,03 1,77

Matematik 20 6 7 3,67 18 4,43 4,43 3,05

Fen 20 10 8 7,33 37 7,92 7,92 5,14

Toplam: 90 47 29 37,33 41 36,41 36,41 23,32

Sözel (TÜR) BCDaBBDcCDBcBC AADdA

Cevap Anh. A BCDCBBDBCDBDBCDAADBA

Sözel (SOS) ADdaBaABAD

Cevap Anh. A ADCCBCABAD

Sözel (DİN) BCDcAB cb 

Cevap Anh. A BCDBABDDCA

Sözel (İNG) BCCd c dAa

Cevap Anh. A BCCBADCBAD

Sayısal (MAT) *ca BdCbBB   D baB  

Cevap Anh. A AABBBACCBBCCCDADDBCB

Sayısal (FEN) DdADaADB CCda dacaCC

Cevap Anh. A DCADCADBCCCBDCABBDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 1 0 33
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 2 3 40
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 0 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 4 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 0 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hazırlık evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 7. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA NAZ AÇIKGÖZ 517 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
307,258 269,240 12 12 15 1216 3723

Puanı Hesaplanan: 21 72 3876 12928

Katılımlar: 21 21 72 3894 12971

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 9,64 9,64 5,57

SOSYAL BİLGİLER 10 4 2 3,33 33 4,97 4,97 3,13

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,43 6,43 4,65

İngilizce 10 6 2 5,33 53 3,03 3,03 1,77

Matematik 20 8 6 6,00 30 4,43 4,43 3,05

Fen 20 9 8 6,33 32 7,92 7,92 5,14

Toplam: 90 45 27 36,00 40 36,41 36,41 23,32

Sözel (TÜR) A bAc CdbBcCaDBB DCd

Cevap Anh. B ABDAADCBDBDCBDBBCDCB

Sözel (SOS) D B  aa DA

Cevap Anh. B DABACBCCDA

Sözel (DİN) AaDDcABDCB

Cevap Anh. B ACDDBABDCB

Sözel (İNG) DA d AdCCB

Cevap Anh. B DABCDABCCB

Sayısal (MAT) aCBD  Dbb cBbC BB c 

Cevap Anh. B BCBDDADCCCBBCCABBBAA

Sayısal (FEN) dCaB ACcdCCa cACc Cb

Cevap Anh. B CCDBBACDBCCCBDACDACD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 0 67
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 2 1 40
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 4 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hazırlık evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 7. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜKSEK 519 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
269,118 269,240 18 18 24 1837 5765

Puanı Hesaplanan: 21 72 3876 12928

Katılımlar: 21 21 72 3894 12971

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 9,64 9,64 5,57

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,97 4,97 3,13

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,43 6,43 4,65

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,03 3,03 1,77

Matematik 20 5 15 0,00 0 4,43 4,43 3,05

Fen 20 7 13 2,67 13 7,92 7,92 5,14

Toplam: 90 42 47 26,33 29 36,41 36,41 23,32

Sözel (TÜR) AdDAbadBc DCaDaBCaCB

Cevap Anh. B ABDAADCBDBDCBDBBCDCB

Sözel (SOS) DABbCBCbDA

Cevap Anh. B DABACBCCDA

Sözel (DİN) ACcDBABDCd

Cevap Anh. B ACDDBABDCB

Sözel (İNG) cbabbAcbCB

Cevap Anh. B DABCDABCCB

Sayısal (MAT) cCccacbCbacBdaccBBbb

Cevap Anh. B BCBDDADCCCBBCCABBBAA

Sayısal (FEN) CCacccacBCbbdDAbbbCb

Cevap Anh. B CCDBBACDBCCCBDACDACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 0 5 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 4 0 4 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hazırlık evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 7. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİLÜFER TAŞ 521 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
287,057 269,240 16 16 20 1508 4743

Puanı Hesaplanan: 21 72 3876 12928

Katılımlar: 21 21 72 3894 12971

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 9,64 9,64 5,57

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,97 4,97 3,13

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,43 6,43 4,65

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,03 3,03 1,77

Matematik 20 4 10 0,67 3 4,43 4,43 3,05

Fen 20 12 8 9,33 47 7,92 7,92 5,14

Toplam: 90 43 41 29,33 33 36,41 36,41 23,32

Sözel (TÜR) baabcaCBcBbCBDBcaDCB

Cevap Anh. B ABDAADCBDBDCBDBBCDCB

Sözel (SOS) DdBcdBaCDc

Cevap Anh. B DABACBCCDA

Sözel (DİN) ACcDdcBDCB

Cevap Anh. B ACDDBABDCB

Sözel (İNG) DABbbddCbB

Cevap Anh. B DABCDABCCB

Sayısal (MAT) dCcb bD b Bddd Bd b 

Cevap Anh. B BCBDDADCCCBBCCABBBAA

Sayısal (FEN) CCDBBAdDabCacbACcACa

Cevap Anh. B CCDBBACDBCCCBDACDACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 1 2 20
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 4 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hazırlık evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 7. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERİFEASEL TANSEL 504 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,533 269,240 13 13 16 1346 4218

Puanı Hesaplanan: 21 72 3876 12928

Katılımlar: 21 21 72 3894 12971

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 9,64 9,64 5,57

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,97 4,97 3,13

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,43 6,43 4,65

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,03 3,03 1,77

Matematik 20 5 15 0,00 0 4,43 4,43 3,05

Fen 20 12 8 9,33 47 7,92 7,92 5,14

Toplam: 90 47 42 33,00 37 36,41 36,41 23,32

Sözel (TÜR) BCDbBBDBbaBaaC ddaBA

Cevap Anh. A BCDCBBDBCDBDBCDAADBA

Sözel (SOS) dbbaBCdBAD

Cevap Anh. A ADCCBCABAD

Sözel (DİN) BCDBcBDDCA

Cevap Anh. A BCDBABDDCA

Sözel (İNG) BCCddcCabD

Cevap Anh. A BCCBADCBAD

Sayısal (MAT) AccBacCCBcabaabaacbd

Cevap Anh. A AABBBACCBBCCCDADDBCB

Sayısal (FEN) DbAaCADBdCbdDCAacaCC

Cevap Anh. A DCADCADBCCCBDCABBDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 1 4 20
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hazırlık evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 7. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TESNİM ŞEHADİ 522 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
202,493 269,240 21 21 55 3366 10529

Puanı Hesaplanan: 21 72 3876 12928

Katılımlar: 21 21 72 3894 12971

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 9,64 9,64 5,57

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 4,97 4,97 3,13

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 6,43 6,43 4,65

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,03 3,03 1,77

Matematik 20 2 15 -3,00 -15 4,43 4,43 3,05

Fen 20 5 12 1,00 5 7,92 7,92 5,14

Toplam: 90 23 59 3,33 4 36,41 36,41 23,32

Sözel (TÜR) AcaccDCBaabbBaadbDCa

Cevap Anh. B ABDAADCBDBDCBDBBCDCB

Sözel (SOS) DAcAdcCa b

Cevap Anh. B DABACBCCDA

Sözel (DİN) bdDbd cDCc

Cevap Anh. B ACDDBABDCB

Sözel (İNG) cAadbddaCa

Cevap Anh. B DABCDABCCB

Sayısal (MAT) aCcc dbbabdabac dBd 

Cevap Anh. B BCBDDADCCCBBCCABBBAA

Sayısal (FEN) dC cccCa Ca acbaDdaD

Cevap Anh. B CCDBBACDBCCCBDACDACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 1 33
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 0 3 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 0 4 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 4 0 3 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 2 0 2 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 0 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Hazırlık evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 7. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KAYA 525 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
363,301 269,240 4 4 4 549 1592

Puanı Hesaplanan: 21 72 3876 12928

Katılımlar: 21 21 72 3894 12971

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 9,64 9,64 5,57

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,97 4,97 3,13

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,43 6,43 4,65

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,03 3,03 1,77

Matematik 20 9 8 6,33 32 4,43 4,43 3,05

Fen 20 14 6 12,00 60 7,92 7,92 5,14

Toplam: 90 62 25 53,67 60 36,41 36,41 23,32

Sözel (TÜR) BCDCcBDBCbBbBCaAdDdA

Cevap Anh. A BCDCBBDBCDBDBCDAADBA

Sözel (SOS) ADCdBCABAD

Cevap Anh. A ADCCBCABAD

Sözel (DİN) BCDBABDDaA

Cevap Anh. A BCDBABDDCA

Sözel (İNG) BCbBcbCBAD

Cevap Anh. A BCCBADCBAD

Sayısal (MAT)  c dBAaCBBaC ccbDBCa

Cevap Anh. A AABBBACCBBCCCDADDBCB

Sayısal (FEN) bCdDaADBaCCBDCAacDCC

Cevap Anh. A DCADCADBCCCBDCABBDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 4 0 80
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hazırlık evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 7. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DUT 520 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,617 269,240 3 3 3 490 1415

Puanı Hesaplanan: 21 72 3876 12928

Katılımlar: 21 21 72 3894 12971

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 9,64 9,64 5,57

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,97 4,97 3,13

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,43 6,43 4,65

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,03 3,03 1,77

Matematik 20 10 5 8,33 42 4,43 4,43 3,05

Fen 20 13 7 10,67 53 7,92 7,92 5,14

Toplam: 90 61 24 53,00 59 36,41 36,41 23,32

Sözel (TÜR) dCDCBBDBCDaDBCDAbbBA

Cevap Anh. A BCDCBBDBCDBDBCDAADBA

Sözel (SOS) ADbCBCbBAD

Cevap Anh. A ADCCBCABAD

Sözel (DİN) BCDdAcDDaA

Cevap Anh. A BCDBABDDCA

Sözel (İNG) BaCdADdBAD

Cevap Anh. A BCCBADCBAD

Sayısal (MAT)  caBB CCBB CCD  caCa

Cevap Anh. A AABBBACCBBCCCDADDBCB

Sayısal (FEN) DCADaAaBCCCdDCbcabCC

Cevap Anh. A DCADCADBCCCBDCABBDCC

Soru No 12345678901234567890
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 1 2 20
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 4 2 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hazırlık evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
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