
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULUTÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME63 98 3641 16422

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,39 5 5 2,98 5 4 3,11 4 4 2,94 4 8 1,46 6 8 3,36 30 35 18,24 263,190

Okul Ortalaması 9 5 6,99 6 3 5,37 7 2 6,61 5 4 3,82 4 7 2,20 8 6 5,66 40 27 30,65 308,900

KATILIMLAR

1 602 Z İFFET AKBABA 6A 13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 13 2 12,33 15 0 15,00 71 4 69,66 471,026 1 1 1 19 31
% 0,19

2 653 MAHİR ERSARAN 6C 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 5 8,33 13 2 12,33 65 10 61,66 437,875 1 2 2 105 222
% 1,35

3 665 ÖMER AKAR 6C 15 0 15,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 3 8,00 10 5 8,33 59 13 54,66 413,755 2 3 3 222 552
% 3,36

4 657 ATAKANMERT BAĞCI 6C 10 4 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 2 9,33 11 4 9,67 56 15 51,00 393,082 3 4 4 349 962
% 5,86

5 667 HÜSEYİN VELİOĞLU 6C 13 1 12,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 2 4,33 7 2 6,33 10 5 8,33 53 12 48,99 389,468 4 5 5 379 1042
% 6,35

6 608 EMİN ORÇAN 6C 14 1 13,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 6 9 3,00 12 3 11,00 55 20 48,34 388,387 5 6 6 389 1073
% 6,53

7 684 CEYHUN GÜNEŞ 6D 12 2 11,33 10 0 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 8 2,33 14 1 13,67 55 17 49,33 388,289 1 7 7 392 1077
% 6,56

8 604 MELEKSU GÜLSEVER 6A 12 3 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 7 5,67 10 5 8,33 57 18 51,00 384,846 2 8 8 419 1165
% 7,09

9 603 ELİF NİSA KÖSE 6A 15 0 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 4 11 0,33 9 6 7,00 56 19 49,67 374,149 3 9 9 498 1441
% 8,77

10 643 H BELİNAY GÜNEŞ 6B 13 2 12,33 9 0 9,00 9 1 8,67 7 0 7,00 6 7 3,67 9 6 7,00 53 16 47,67 371,737 1 10 10 526 1524
% 9,28

11 630 ELA KARATAŞ 6B 14 1 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 2 6,33 6 4 4,67 7 8 4,33 53 16 47,67 371,362 2 11 11 530 1536
% 9,35

12 635 SELVER DEMİR 6B 11 4 9,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 5 9 2,00 12 3 11,00 53 21 46,00 366,521 3 12 12 578 1697
% 10

13 632 YAĞMUR BAYR* 6B 12 3 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 2 6,33 5 7 2,67 11 3 10,00 49 21 42,00 360,709 4 13 13 631 1884
% 11

14 654 VEYSEL EFE 6C 10 5 8,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 9 6 7,00 49 21 42,00 358,722 6 14 14 647 1937
% 12

15 613 ZÜBEYDE KAMALAK 6A 12 2 11,33 7 2 6,33 7 3 6,00 4 2 3,33 5 5 3,33 9 5 7,33 44 19 37,65 347,206 4 15 16 768 2365
% 14

16 606 BEYZA KOCATÜRK 6A 13 2 12,33 8 2 7,33 8 1 7,67 4 5 2,33 5 7 2,67 7 6 5,00 45 23 37,33 341,147 5 16 17 840 2601
% 16

17 686 ÖKKEŞ GÖZEL 6D 10 5 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 4 8 1,33 11 4 9,67 47 25 38,66 340,244 2 17 18 852 2638
% 16

18 617 EMİNENAZLI ARISOY 6A 9 6 7,00 8 1 7,67 8 2 7,33 8 1 7,67 3 6 1,00 11 4 9,67 47 20 40,34 337,284 6 18 19 880 2757
% 17

19 621 BETÜL OKUMUŞ 6A 8 6 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 6 3,00 11 4 9,67 46 24 38,00 335,863 7 19 20 904 2832
% 17

20 666 *REN KOZ 6C 8 7 5,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 6 8 3,33 10 5 8,33 48 26 39,34 335,132 7 20 21 913 2873
% 17

21 660 RAMAZAN GÜNEŞ 6C 11 4 9,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 5 9 2,00 7 7 4,67 48 25 39,68 334,024 8 21 22 922 2928
% 18

22 652 MAHMUT CAN GÖZÜBÜYÜK6C 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 3 5,00 5 10 1,67 9 6 7,00 46 28 36,67 332,632 9 22 23 937 2981
% 18

23 611 BETÜL AKILLI 6A 10 3 9,00 3 1 2,67 0 1 -0,33 6 5 4,33 12 3 11,00 31 13 26,67 329,627 8 23 24 978 3110
% 19

24 664 METEHAN SÖNMEZ 6C 9 5 7,33 6 3 5,00 7 3 6,00 4 1 3,67 1 4 -0,33 13 2 12,33 40 18 34,00 329,433 10 24 25 984 3122
% 19

25 677 İBRAHİM H KIZIL 6C 9 6 7,00 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 6 7 3,67 8 7 5,67 44 29 34,35 321,945 11 25 29 1050 3453
% 21

26 663 HALİL AKBABA 6C 10 5 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 7 8 4,33 7 8 4,33 44 31 33,66 321,900 12 26 30 1051 3454
% 21

27 685 EMİN BAYKAL 6D 7 8 4,33 10 0 10,00 8 2 7,33 3 4 1,67 3 4 1,67 10 3 9,00 41 21 34,00 316,213 3 27 31 1126 3728
% 23

28 670 ERDEM KARACA 6C 9 5 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 3 8 0,33 10 5 8,33 40 30 29,99 311,487 13 28 32 1194 3976
% 24

29 610 ZEYNEP YÜKSEK 6A 9 6 7,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 2 13 -2,33 9 6 7,00 45 30 35,01 307,856 9 29 33 1249 4159
% 25

30 628 AYŞE IRMAK AKKURT 6B 10 5 8,33 4 6 2,00 7 2 6,33 5 3 4,00 5 9 2,00 8 7 5,67 39 32 28,33 307,844 5 30 34 1250 4160
% 25

31 627 FATMA ESMA KÖSE 6B 12 3 11,00 4 5 2,33 7 1 6,67 7 1 6,67 1 2 0,33 5 8 2,33 36 20 29,33 302,739 6 31 36 1328 4410
% 27

32 619 EBRAR İLERİ 6A 6 6 4,00 5 3 4,00 7 3 6,00 5 5 3,33 5 2 4,33 8 5 6,33 36 24 27,99 302,184 10 32 37 1342 4446
% 27

33 625 NİHA L KÖSE 6B 11 2 10,33 5 4 3,67 7 3 6,00 3 5 1,33 6 5 4,33 3 10 -0,33 35 29 25,33 297,708 7 33 39 1400 4664
% 28
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULUTÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME63 98 3641 16422

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,39 5 5 2,98 5 4 3,11 4 4 2,94 4 8 1,46 6 8 3,36 30 35 18,24 263,190

Okul Ortalaması 9 5 6,99 6 3 5,37 7 2 6,61 5 4 3,82 4 7 2,20 8 6 5,66 40 27 30,65 308,900

KATILIMLAR

34 650 TARIK OKUMUŞ 6C 4 10 0,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 6 8 3,33 8 7 5,67 43 30 33,00 296,705 14 34 40 1411 4705
% 29

35 669 MALİ DEMİR 6C 9 2 8,33 5 4 3,67 7 3 6,00 3 7 0,67 4 5 2,33 6 8 3,33 34 29 24,33 293,821 15 35 43 1457 4862
% 30

36 646 MELİHA TÜRK 6B 9 6 7,00 4 6 2,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 8 3,33 6 8 3,33 37 36 25,00 292,790 8 36 44 1469 4920
% 30

37 681 YUSUF AYAZ YAKAR 6D 10 5 8,33 5 5 3,33 9 1 8,67 2 7 -0,33 1 6 -1,00 8 7 5,67 35 31 24,67 291,869 4 37 45 1484 4966
% 30

38 636 ELİF YAREN ALAŞ 6B 7 7 4,67 5 4 3,67 8 2 7,33 5 4 3,67 3 9 0,00 9 5 7,33 37 31 26,67 290,910 9 38 46 1502 5014
% 31

39 640 MERVE ÜNLÜ 6B 8 6 6,00 5 4 3,67 6 3 5,00 5 2 4,33 5 6 3,00 6 9 3,00 35 30 25,00 287,433 10 39 47 1552 5173
% 32

40 682 AZİZ SAYGILI 6D 9 5 7,33 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 10 1,67 35 34 23,67 281,568 5 40 48 1638 5456
% 33

41 616 SALİHAN KAPLA 6A 8 7 5,67 7 3 6,00 10 0 10,00 5 4 3,67 2 9 -1,00 6 9 3,00 38 32 27,34 279,739 11 41 49 1661 5545
% 34

42 634 SUNA AKDERE 6B 8 7 5,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 3 10 -0,33 7 6 5,00 35 36 23,01 278,432 11 42 50 1689 5622
% 34

43 623 IRMAK KOZANOĞLU 6B 9 4 7,67 6 4 4,67 7 2 6,33 3 1 2,67 1 1 0,67 4 8 1,33 30 20 23,34 277,487 12 43 51 1699 5661
% 34

44 618 SAR*E ABA 6A 7 7 4,67 7 2 6,33 7 3 6,00 3 7 0,67 4 10 0,67 7 7 4,67 35 36 23,01 277,275 12 44 52 1704 5675
% 35

45 620 ÖMER DUT 6D 7 6 5,00 9 1 8,67 7 3 6,00 2 1 1,67 6 9 3,00 31 20 24,34 273,640 6 45 55 1786 5902
% 36

46 690 FAHRİBA* H AERPAYLAŞI6D 7 7 4,67 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 6 5 4,33 28 27 19,00 272,332 7 46 56 1806 5968
% 36

47 668 ALİ EMİR TUNÇ 6D 6 9 3,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 5 2,33 5 4 3,67 5 10 1,67 34 34 22,67 271,475 8 47 57 1821 6020
% 37

48 676 ALİ SÜTCÜ 6D 5 10 1,67 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 4 11 0,33 7 8 4,33 37 38 24,33 267,527 9 48 58 1898 6236
% 38

49 629 EYLÜL KARATŞ 6B 7 8 4,33 3 5 1,33 5 4 3,67 4 5 2,33 4 5 2,33 6 8 3,33 29 35 17,32 264,524 13 49 59 1942 6424
% 39

50 609 NUR BANU ÇELİK 6A 7 8 4,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 5 2,33 6 6 4,00 6 9 3,00 29 42 14,99 262,741 13 50 60 1967 6526
% 40

51 675 SEYFULLAH YILDIZ 6D 7 8 4,33 8 1 7,67 6 4 4,67 1 1 0,67 2 7 -0,33 6 8 3,33 30 29 20,34 262,720 10 51 61 1968 6529
% 40

52 658 MEH METALİ DOĞAN 6C 5 10 1,67 5 3 4,00 5 5 3,33 3 6 1,00 7 7 4,67 5 9 2,00 30 40 16,67 257,722 16 52 63 2062 6874
% 42

53 637 H ECRİN AZ GÜLEP 6B 6 9 3,00 6 4 4,67 9 1 8,67 5 4 3,67 3 11 -0,67 5 10 1,67 34 39 21,01 253,931 14 53 64 2136 7113
% 43

54 527 ATİK E KANGAL 6B 7 8 4,33 3 7 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 3 8 0,33 5 10 1,67 30 41 16,33 251,193 15 54 65 2187 7322
% 45

55 633 GÜLSÜM İMALI 6B 7 7 4,67 5 4 3,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 9 1,00 28 38 15,33 246,056 16 55 67 2282 7693
% 47

56 62 BELİNAY KOZAN OĞLU6A 5 10 1,67 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 8 7 5,67 29 46 13,68 244,494 14 56 68 2311 7837
% 48

57 680 BEDİRHN BOLAT 6D 5 4 3,67 0 4 -1,33 3 2 2,33 4 5 2,33 6 6 4,00 18 21 11,00 242,999 11 57 70 2347 7932
% 48

58 683 AKÇA TUNÇ 6D 4 10 0,67 4 6 2,00 8 2 7,33 5 5 3,33 1 11 -2,67 8 7 5,67 30 41 16,33 241,785 12 58 71 2367 8030
% 49

59 694 ALPER EMRE ÇELİK 6D 4 5 2,33 6 1 5,67 6 1 5,67 1 5 -0,67 0 8 -2,67 6 5 4,33 23 25 14,66 240,069 13 59 72 2398 8212
% 50

60 697 HÜRÜNAZ ÇOMRUK 6A 4 10 0,67 3 5 1,33 9 1 8,67 5 4 3,67 4 9 1,00 2 12 -2,00 27 41 13,34 223,954 15 60 79 2760 10313
% 63

61 691 İBRAHİM AKILLI 6D 4 7 1,67 4 4 2,67 1 9 -2,00 3 9 0,00 5 7 2,67 17 36 5,01 219,607 14 61 81 2847 11042
% 67

62 565 ZEREN BAĞCI 6C 5 10 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 9 1 8,67 3 12 -1,00 2 10 -1,33 27 45 12,01 216,701 17 62 82 2897 11571
% 70

63 0 NEZİRSAMET YİĞİT 6C 3 12 -1,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 4 6 2,00 3 12 -1,00 2 11 -1,67 16 56 -2,67 176,816 18 63 96 3529 15905
% 97
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULUTÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME63 98 3641 16422

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,39 5 5 2,98 5 4 3,11 4 4 2,94 4 8 1,46 6 8 3,36 30 35 18,24 263,190

Okul Ortalaması 9 5 6,99 6 3 5,37 7 2 6,61 5 4 3,82 4 7 2,20 8 6 5,66 40 27 30,65 308,900

KATILIMLAR
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6A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULUTÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME63 98 3641 16422

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,39 5 5 2,98 5 4 3,11 4 4 2,94 4 8 1,46 6 8 3,36 30 35 18,24 263,190

Okul Ortalaması 9 5 6,99 6 3 5,37 7 2 6,61 5 4 3,82 4 7 2,20 8 6 5,66 40 27 30,65 308,900

SINIF: 6A

KATILIMLAR

1 602 Z İFFET AKBABA 6A 13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 13 2 12,33 15 0 15,00 71 4 69,66 471,026 1 1 1 19 31
% 0,19

2 604 MELEKSU GÜLSEVER 6A 12 3 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 7 5,67 10 5 8,33 57 18 51,00 384,846 2 8 8 419 1165
% 7,09

3 603 ELİF NİSA KÖSE 6A 15 0 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 4 11 0,33 9 6 7,00 56 19 49,67 374,149 3 9 9 498 1441
% 8,77

4 613 ZÜBEYDE KAMALAK 6A 12 2 11,33 7 2 6,33 7 3 6,00 4 2 3,33 5 5 3,33 9 5 7,33 44 19 37,65 347,206 4 15 16 768 2365
% 14

5 606 BEYZA KOCATÜRK 6A 13 2 12,33 8 2 7,33 8 1 7,67 4 5 2,33 5 7 2,67 7 6 5,00 45 23 37,33 341,147 5 16 17 840 2601
% 16

6 617 EMİNENAZLI ARISOY 6A 9 6 7,00 8 1 7,67 8 2 7,33 8 1 7,67 3 6 1,00 11 4 9,67 47 20 40,34 337,284 6 18 19 880 2757
% 17

7 621 BETÜL OKUMUŞ 6A 8 6 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 6 3,00 11 4 9,67 46 24 38,00 335,863 7 19 20 904 2832
% 17

8 611 BETÜL AKILLI 6A 10 3 9,00 3 1 2,67 0 1 -0,33 6 5 4,33 12 3 11,00 31 13 26,67 329,627 8 23 24 978 3110
% 19

9 610 ZEYNEP YÜKSEK 6A 9 6 7,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 2 13 -2,33 9 6 7,00 45 30 35,01 307,856 9 29 33 1249 4159
% 25

10 619 EBRAR İLERİ 6A 6 6 4,00 5 3 4,00 7 3 6,00 5 5 3,33 5 2 4,33 8 5 6,33 36 24 27,99 302,184 10 32 37 1342 4446
% 27

11 616 SALİHAN KAPLA 6A 8 7 5,67 7 3 6,00 10 0 10,00 5 4 3,67 2 9 -1,00 6 9 3,00 38 32 27,34 279,739 11 41 49 1661 5545
% 34

12 618 SAR*E ABA 6A 7 7 4,67 7 2 6,33 7 3 6,00 3 7 0,67 4 10 0,67 7 7 4,67 35 36 23,01 277,275 12 44 52 1704 5675
% 35

13 609 NUR BANU ÇELİK 6A 7 8 4,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 5 2,33 6 6 4,00 6 9 3,00 29 42 14,99 262,741 13 50 60 1967 6526
% 40

14 62 BELİNAY KOZAN OĞLU6A 5 10 1,67 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 8 7 5,67 29 46 13,68 244,494 14 56 68 2311 7837
% 48

15 697 HÜRÜNAZ ÇOMRUK 6A 4 10 0,67 3 5 1,33 9 1 8,67 5 4 3,67 4 9 1,00 2 12 -2,00 27 41 13,34 223,954 15 60 79 2760 10313
% 63
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6B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULUTÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME63 98 3641 16422

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,39 5 5 2,98 5 4 3,11 4 4 2,94 4 8 1,46 6 8 3,36 30 35 18,24 263,190

Okul Ortalaması 9 5 6,99 6 3 5,37 7 2 6,61 5 4 3,82 4 7 2,20 8 6 5,66 40 27 30,65 308,900

SINIF: 6B

KATILIMLAR

1 643 H BELİNAY GÜNEŞ 6B 13 2 12,33 9 0 9,00 9 1 8,67 7 0 7,00 6 7 3,67 9 6 7,00 53 16 47,67 371,737 1 10 10 526 1524
% 9,28

2 630 ELA KARATAŞ 6B 14 1 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 2 6,33 6 4 4,67 7 8 4,33 53 16 47,67 371,362 2 11 11 530 1536
% 9,35

3 635 SELVER DEMİR 6B 11 4 9,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 5 9 2,00 12 3 11,00 53 21 46,00 366,521 3 12 12 578 1697
% 10

4 632 YAĞMUR BAYR* 6B 12 3 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 2 6,33 5 7 2,67 11 3 10,00 49 21 42,00 360,709 4 13 13 631 1884
% 11

5 628 AYŞE IRMAK AKKURT 6B 10 5 8,33 4 6 2,00 7 2 6,33 5 3 4,00 5 9 2,00 8 7 5,67 39 32 28,33 307,844 5 30 34 1250 4160
% 25

6 627 FATMA ESMA KÖSE 6B 12 3 11,00 4 5 2,33 7 1 6,67 7 1 6,67 1 2 0,33 5 8 2,33 36 20 29,33 302,739 6 31 36 1328 4410
% 27

7 625 NİHA L KÖSE 6B 11 2 10,33 5 4 3,67 7 3 6,00 3 5 1,33 6 5 4,33 3 10 -0,33 35 29 25,33 297,708 7 33 39 1400 4664
% 28

8 646 MELİHA TÜRK 6B 9 6 7,00 4 6 2,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 8 3,33 6 8 3,33 37 36 25,00 292,790 8 36 44 1469 4920
% 30

9 636 ELİF YAREN ALAŞ 6B 7 7 4,67 5 4 3,67 8 2 7,33 5 4 3,67 3 9 0,00 9 5 7,33 37 31 26,67 290,910 9 38 46 1502 5014
% 31

10 640 MERVE ÜNLÜ 6B 8 6 6,00 5 4 3,67 6 3 5,00 5 2 4,33 5 6 3,00 6 9 3,00 35 30 25,00 287,433 10 39 47 1552 5173
% 32

11 634 SUNA AKDERE 6B 8 7 5,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 3 10 -0,33 7 6 5,00 35 36 23,01 278,432 11 42 50 1689 5622
% 34

12 623 IRMAK KOZANOĞLU 6B 9 4 7,67 6 4 4,67 7 2 6,33 3 1 2,67 1 1 0,67 4 8 1,33 30 20 23,34 277,487 12 43 51 1699 5661
% 34

13 629 EYLÜL KARATŞ 6B 7 8 4,33 3 5 1,33 5 4 3,67 4 5 2,33 4 5 2,33 6 8 3,33 29 35 17,32 264,524 13 49 59 1942 6424
% 39

14 637 H ECRİN AZ GÜLEP 6B 6 9 3,00 6 4 4,67 9 1 8,67 5 4 3,67 3 11 -0,67 5 10 1,67 34 39 21,01 253,931 14 53 64 2136 7113
% 43

15 527 ATİK E KANGAL 6B 7 8 4,33 3 7 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 3 8 0,33 5 10 1,67 30 41 16,33 251,193 15 54 65 2187 7322
% 45

16 633 GÜLSÜM İMALI 6B 7 7 4,67 5 4 3,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 9 1,00 28 38 15,33 246,056 16 55 67 2282 7693
% 47
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6C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULUTÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME63 98 3641 16422

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,39 5 5 2,98 5 4 3,11 4 4 2,94 4 8 1,46 6 8 3,36 30 35 18,24 263,190

Okul Ortalaması 9 5 6,99 6 3 5,37 7 2 6,61 5 4 3,82 4 7 2,20 8 6 5,66 40 27 30,65 308,900

SINIF: 6C

KATILIMLAR

1 653 MAHİR ERSARAN 6C 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 5 8,33 13 2 12,33 65 10 61,66 437,875 1 2 2 105 222
% 1,35

2 665 ÖMER AKAR 6C 15 0 15,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 3 8,00 10 5 8,33 59 13 54,66 413,755 2 3 3 222 552
% 3,36

3 657 ATAKANMERT BAĞCI 6C 10 4 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 2 9,33 11 4 9,67 56 15 51,00 393,082 3 4 4 349 962
% 5,86

4 667 HÜSEYİN VELİOĞLU 6C 13 1 12,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 2 4,33 7 2 6,33 10 5 8,33 53 12 48,99 389,468 4 5 5 379 1042
% 6,35

5 608 EMİN ORÇAN 6C 14 1 13,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 6 9 3,00 12 3 11,00 55 20 48,34 388,387 5 6 6 389 1073
% 6,53

6 654 VEYSEL EFE 6C 10 5 8,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 9 6 7,00 49 21 42,00 358,722 6 14 14 647 1937
% 12

7 666 *REN KOZ 6C 8 7 5,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 6 8 3,33 10 5 8,33 48 26 39,34 335,132 7 20 21 913 2873
% 17

8 660 RAMAZAN GÜNEŞ 6C 11 4 9,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 5 9 2,00 7 7 4,67 48 25 39,68 334,024 8 21 22 922 2928
% 18

9 652 MAHMUT CAN GÖZÜBÜYÜK6C 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 3 5,00 5 10 1,67 9 6 7,00 46 28 36,67 332,632 9 22 23 937 2981
% 18

10 664 METEHAN SÖNMEZ 6C 9 5 7,33 6 3 5,00 7 3 6,00 4 1 3,67 1 4 -0,33 13 2 12,33 40 18 34,00 329,433 10 24 25 984 3122
% 19

11 677 İBRAHİM H KIZIL 6C 9 6 7,00 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 6 7 3,67 8 7 5,67 44 29 34,35 321,945 11 25 29 1050 3453
% 21

12 663 HALİL AKBABA 6C 10 5 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 7 8 4,33 7 8 4,33 44 31 33,66 321,900 12 26 30 1051 3454
% 21

13 670 ERDEM KARACA 6C 9 5 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 3 8 0,33 10 5 8,33 40 30 29,99 311,487 13 28 32 1194 3976
% 24

14 650 TARIK OKUMUŞ 6C 4 10 0,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 6 8 3,33 8 7 5,67 43 30 33,00 296,705 14 34 40 1411 4705
% 29

15 669 MALİ DEMİR 6C 9 2 8,33 5 4 3,67 7 3 6,00 3 7 0,67 4 5 2,33 6 8 3,33 34 29 24,33 293,821 15 35 43 1457 4862
% 30

16 658 MEH METALİ DOĞAN 6C 5 10 1,67 5 3 4,00 5 5 3,33 3 6 1,00 7 7 4,67 5 9 2,00 30 40 16,67 257,722 16 52 63 2062 6874
% 42

17 565 ZEREN BAĞCI 6C 5 10 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 9 1 8,67 3 12 -1,00 2 10 -1,33 27 45 12,01 216,701 17 62 82 2897 11571
% 70

18 0 NEZİRSAMET YİĞİT 6C 3 12 -1,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 4 6 2,00 3 12 -1,00 2 11 -1,67 16 56 -2,67 176,816 18 63 96 3529 15905
% 97
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6D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULUTÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME63 98 3641 16422

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,39 5 5 2,98 5 4 3,11 4 4 2,94 4 8 1,46 6 8 3,36 30 35 18,24 263,190

Okul Ortalaması 9 5 6,99 6 3 5,37 7 2 6,61 5 4 3,82 4 7 2,20 8 6 5,66 40 27 30,65 308,900

SINIF: 6D

KATILIMLAR

1 684 CEYHUN GÜNEŞ 6D 12 2 11,33 10 0 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 8 2,33 14 1 13,67 55 17 49,33 388,289 1 7 7 392 1077
% 6,56

2 686 ÖKKEŞ GÖZEL 6D 10 5 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 4 8 1,33 11 4 9,67 47 25 38,66 340,244 2 17 18 852 2638
% 16

3 685 EMİN BAYKAL 6D 7 8 4,33 10 0 10,00 8 2 7,33 3 4 1,67 3 4 1,67 10 3 9,00 41 21 34,00 316,213 3 27 31 1126 3728
% 23

4 681 YUSUF AYAZ YAKAR 6D 10 5 8,33 5 5 3,33 9 1 8,67 2 7 -0,33 1 6 -1,00 8 7 5,67 35 31 24,67 291,869 4 37 45 1484 4966
% 30

5 682 AZİZ SAYGILI 6D 9 5 7,33 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 10 1,67 35 34 23,67 281,568 5 40 48 1638 5456
% 33

6 620 ÖMER DUT 6D 7 6 5,00 9 1 8,67 7 3 6,00 2 1 1,67 6 9 3,00 31 20 24,34 273,640 6 45 55 1786 5902
% 36

7 690 FAHRİBA* H AERPAYLAŞI6D 7 7 4,67 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 6 5 4,33 28 27 19,00 272,332 7 46 56 1806 5968
% 36

8 668 ALİ EMİR TUNÇ 6D 6 9 3,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 5 2,33 5 4 3,67 5 10 1,67 34 34 22,67 271,475 8 47 57 1821 6020
% 37

9 676 ALİ SÜTCÜ 6D 5 10 1,67 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 4 11 0,33 7 8 4,33 37 38 24,33 267,527 9 48 58 1898 6236
% 38

10 675 SEYFULLAH YILDIZ 6D 7 8 4,33 8 1 7,67 6 4 4,67 1 1 0,67 2 7 -0,33 6 8 3,33 30 29 20,34 262,720 10 51 61 1968 6529
% 40

11 680 BEDİRHN BOLAT 6D 5 4 3,67 0 4 -1,33 3 2 2,33 4 5 2,33 6 6 4,00 18 21 11,00 242,999 11 57 70 2347 7932
% 48

12 683 AKÇA TUNÇ 6D 4 10 0,67 4 6 2,00 8 2 7,33 5 5 3,33 1 11 -2,67 8 7 5,67 30 41 16,33 241,785 12 58 71 2367 8030
% 49

13 694 ALPER EMRE ÇELİK 6D 4 5 2,33 6 1 5,67 6 1 5,67 1 5 -0,67 0 8 -2,67 6 5 4,33 23 25 14,66 240,069 13 59 72 2398 8212
% 50

14 691 İBRAHİM AKILLI 6D 4 7 1,67 4 4 2,67 1 9 -2,00 3 9 0,00 5 7 2,67 17 36 5,01 219,607 14 61 81 2847 11042
% 67
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SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY KOZAN OĞLU 62 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,494 263,190 14 56 68 2311 7837

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 15 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 7,47 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 5,93 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,67 6,61 3,11

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,38 3,82 2,94

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 2,56 2,20 1,46

Fen 15 8 7 5,67 38 6,71 5,66 3,36

Toplam: 75 29 46 13,67 18 33,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) bcbbBCbCCaDbddc

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) BAcdcdBcad

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) dABCDDCcad

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG) dbBcDCBacc

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (MAT) ADcbbaCdcccbccb

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) BddCBCBcBDbaccB

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 2 2 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 2 0 100
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL AKILLI 611 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,627 263,190 8 23 24 978 3110

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 15 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 3 9,00 60 7,47 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 3 1 2,67 27 5,93 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 0 1 -0,33 -3 6,67 6,61 3,11

Matematik 15 6 5 4,33 29 2,56 2,20 1,46

Fen 15 12 3 11,00 73 6,71 5,66 3,36

Toplam: 75 31 13 26,67 36 33,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) Bd CbCCdDCBDAA 

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) Bc      AB

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) d         

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sayısal (MAT)   ddbBACCa  DbA

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) BAAaCDBDBddCACB

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 0 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 0 0 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 0 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 0 0 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 0 0 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 0 0 0
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 0 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL OKUMUŞ 621 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
335,863 263,190 7 19 20 904 2832

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 15 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 7,47 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,93 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,67 6,61 3,11

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,38 3,82 2,94

Matematik 15 5 6 3,00 20 2,56 2,20 1,46

Fen 15 11 4 9,67 64 6,71 5,66 3,36

Toplam: 75 46 24 38,00 51 33,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) BaaacCCbDCBDAd 

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) BDbBADCbAd

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) cDACDDCBAd

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) ADCBdcDBcA

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT)  cadAB Ca  baDA

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) BAAaCDBbaCBaACB

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 2 0 100
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KOCATÜRK 606 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
341,147 263,190 5 16 17 840 2601

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 15 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 7,47 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,93 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,67 6,61 3,11

İngilizce 10 4 5 2,33 23 4,38 3,82 2,94

Matematik 15 5 7 2,67 18 2,56 2,20 1,46

Fen 15 7 6 5,00 33 6,71 5,66 3,36

Toplam: 75 45 23 37,33 50 33,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) BBdaDCCCDCBDAAC

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) BDABADCbAd

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) cD CDDCBAB

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) bDadCc BaA

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) CDcab d aC bDDb

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) BAAa cdaBdB dCB

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 3 0 75
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 1 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 0 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR İLERİ 619 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,184 263,190 10 32 37 1342 4446

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 15 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 6 4,00 27 7,47 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 5 3 4,00 40 5,93 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,67 6,61 3,11

İngilizce 10 5 5 3,33 33 4,38 3,82 2,94

Matematik 15 5 2 4,33 29 2,56 2,20 1,46

Fen 15 8 5 6,33 42 6,71 5,66 3,36

Toplam: 75 36 24 28,00 37 33,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) a d BCDdCaD ddB

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) cAcbDABA  

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) abBCbDCADB

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG) AbBbbCBaDb

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (MAT)     DCCbAB d   

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) BCACdaB dD adAB

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 0 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 2 0 100
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 0 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NİSA KÖSE 603 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
374,149 263,190 3 9 9 498 1441

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 15 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 7,47 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,93 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,67 6,61 3,11

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,38 3,82 2,94

Matematik 15 4 11 0,33 2 2,56 2,20 1,46

Fen 15 9 6 7,00 47 6,71 5,66 3,36

Toplam: 75 56 19 49,67 66 33,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) BBBCDCCCDCBDAAC

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) BaABADCDAB

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) BDACDDCBAB

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) ADCBCDDBaA

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) bccddBbbbCaDaDb

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) BAcadDBDaCdCbCB

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 2 0 100
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNENAZLI ARISOY 617 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
337,284 263,190 6 18 19 880 2757

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 15 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,47 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 5,93 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,67 6,61 3,11

İngilizce 10 8 1 7,67 77 4,38 3,82 2,94

Matematik 15 3 6 1,00 7 2,56 2,20 1,46

Fen 15 11 4 9,67 64 6,71 5,66 3,36

Toplam: 75 47 20 40,33 54 33,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) BacaDCCCaCdDAdC

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) BDABAaCDA 

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) aDACDbCBAB

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) ADCcCDDB A

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT)   cdb d CCc Dc 

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) BAAaaDdDaCBCACB

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 1 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜRÜNAZ ÇOMRUK 697 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
223,954 263,190 15 60 79 2760 10313

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 15 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 10 0,67 4 7,47 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 3 5 1,33 13 5,93 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,67 6,61 3,11

İngilizce 10 5 4 3,67 37 4,38 3,82 2,94

Matematik 15 4 9 1,00 7 2,56 2,20 1,46

Fen 15 2 12 -2,00 -13 6,71 5,66 3,36

Toplam: 75 27 41 13,33 18 33,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) bcbDddadCCc Bcd

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) BAcab Bb a

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) BABCDDCbDB

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG) ADcabCBC b

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (MAT) ADDbc bCd bdacd

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) aCbCa abaaaacda

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 3 1 75
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 0 1 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 1 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 0 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 0 2 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEKSU GÜLSEVER 604 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,846 263,190 2 8 8 419 1165

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 15 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,47 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 5,93 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,67 6,61 3,11

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,38 3,82 2,94

Matematik 15 8 7 5,67 38 2,56 2,20 1,46

Fen 15 10 5 8,33 56 6,71 5,66 3,36

Toplam: 75 57 18 51,00 68 33,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) CAADBCDaCCcCdBB

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) BADCDABADB

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) BABCDDCADc

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG) AbBDDCcCDA

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (MAT) ADDacCCCbBAdcbd

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) BCbaaCBDBDCaAAd

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 1 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NUR BANU ÇELİK 609 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,741 263,190 13 50 60 1967 6526

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 15 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 7,47 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 5,93 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 6,67 6,61 3,11

İngilizce 10 4 5 2,33 23 4,38 3,82 2,94

Matematik 15 6 6 4,00 27 2,56 2,20 1,46

Fen 15 6 9 3,00 20 6,71 5,66 3,36

Toplam: 75 29 42 15,00 20 33,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) CAADdCaCdbDbacd

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) BcDbcABcac

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) dbcCbDadad

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG) A BcaCdbbA

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (MAT)  DD DCb bdcCcaC

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) BCbCdCabaDCadca

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 1 3 25
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 2 33
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 0 2 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 1 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHAN KAPLA 616 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,739 263,190 11 41 49 1661 5545

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 15 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,47 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,93 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,67 6,61 3,11

İngilizce 10 5 4 3,67 37 4,38 3,82 2,94

Matematik 15 2 9 -1,00 -7 2,56 2,20 1,46

Fen 15 6 9 3,00 20 6,71 5,66 3,36

Toplam: 75 38 32 27,33 36 33,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) BBcaDCCdDbdcAAd

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) aDABADdbAB

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) BDACDDCBAB

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) ADaBCcca A

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) bbadb dCC  cb c

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) BAcabDdbaadCbCB

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 1 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 0 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SAR*E ABA 618 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
277,275 263,190 12 44 52 1704 5675

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 15 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 7,47 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 5,93 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,67 6,61 3,11

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,38 3,82 2,94

Matematik 15 4 10 0,67 4 2,56 2,20 1,46

Fen 15 7 7 4,67 31 6,71 5,66 3,36

Toplam: 75 35 36 23,00 31 33,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) dacC aCCDadDAAd

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) BDAaAD aAB

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) cDACDbCBbB

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) baCaCcccaA

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) CaadddcabCDcDb 

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) BccadDBcdCB dCB

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 1 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 0 2 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 0 2 0
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 0 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
Z İFFET AKBABA 602 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
471,026 263,190 1 1 1 19 31

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 15 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 7,47 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 5,93 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,67 6,61 3,11

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,38 3,82 2,94

Matematik 15 13 2 12,33 82 2,56 2,20 1,46

Fen 15 15 0 15,00 100 6,71 5,66 3,36

Toplam: 75 71 4 69,67 93 33,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) BBBCcCCaDCBDAAC

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) BDABADCDAB

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) BDACDDCBAB

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) ADCBCDDBDA

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) daBCABACCCDDDDA

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) BAADCDBDBCBCACB

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 2 0 100
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YÜKSEK 610 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
307,856 263,190 9 29 33 1249 4159

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 15 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,47 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 5,93 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,67 6,61 3,11

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,38 3,82 2,94

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 2,56 2,20 1,46

Fen 15 9 6 7,00 47 6,71 5,66 3,36

Toplam: 75 45 30 35,00 47 33,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) CAdDBCDCdCcbdBd

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) BADCDABADB

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) BABCDDCADc

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG) AaccDCBCbA

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (MAT) AabccdabbBbadcd

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) BCbCBCBbBcbDAbd

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 1 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 0 2 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜBEYDE KAMALAK 613 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
347,206 263,190 4 15 16 768 2365

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 15 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 7,47 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 5,93 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,67 6,61 3,11

İngilizce 10 4 2 3,33 33 4,38 3,82 2,94

Matematik 15 5 5 3,33 22 2,56 2,20 1,46

Fen 15 9 5 7,33 49 6,71 5,66 3,36

Toplam: 75 44 19 37,67 50 33,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) BB CDCCdDCBDAAa

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) BDABAD abB

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) aDACDcCBAd

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) b CBaDD   

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) bDB bBAb C   bb

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) B daCDdaBCcCACB

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 0 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 0 2 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 0 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 0 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 0 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ATİK E KANGAL 527 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,193 263,190 15 54 65 2187 7322

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 16 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 7,73 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 4,33 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,71 6,61 3,11

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,98 3,82 2,94

Matematik 15 3 8 0,33 2 1,73 2,20 1,46

Fen 15 5 10 1,67 11 4,23 5,66 3,36

Toplam: 75 30 41 16,33 22 28,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) dBdCcCCbDadDdAd

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) aDcdbDdadB

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) dbACDbCBAB

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) bbCaabDBDA

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) a addc Ca baDD 

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) BdcaaaBaBCabdCa

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 3 1 75
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 0 2 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 0 2 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 1 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 0 2 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE IRMAK AKKURT 628 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
307,844 263,190 5 30 34 1250 4160

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 16 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,73 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,33 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,71 6,61 3,11

İngilizce 10 5 3 4,00 40 3,98 3,82 2,94

Matematik 15 5 9 2,00 13 1,73 2,20 1,46

Fen 15 8 7 5,67 38 4,23 5,66 3,36

Toplam: 75 39 32 28,33 38 28,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) BBdCDCCbbdBDAAa

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) aDcBbDCbcc

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) BDAaDDCBb 

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) ADCdabD  A

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) aDcdbBb CdaDDbd

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) Bbdad*BDBddCACB

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 3 1 75
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 0 1 0
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 0 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 0 2 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KARATAŞ 630 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
371,362 263,190 2 11 11 530 1536

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 16 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 7,73 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 4,33 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,71 6,61 3,11

İngilizce 10 7 2 6,33 63 3,98 3,82 2,94

Matematik 15 6 4 4,67 31 1,73 2,20 1,46

Fen 15 7 8 4,33 29 4,23 5,66 3,36

Toplam: 75 53 16 47,67 64 28,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) CAADBCDCCCDCdBB

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) BADCDABADB

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) BABCaDCADB

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG) Aa cDCBCDA

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (MAT)  DD aC C BAdc b

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) BdAaaCBcBDbaAcd

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 0 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 0 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YAREN ALAŞ 636 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
290,910 263,190 9 38 46 1502 5014

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 16 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 7,73 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 4,33 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,71 6,61 3,11

İngilizce 10 5 4 3,67 37 3,98 3,82 2,94

Matematik 15 3 9 0,00 0 1,73 2,20 1,46

Fen 15 9 5 7,33 49 4,23 5,66 3,36

Toplam: 75 37 31 26,67 36 28,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) bAcDBacCCCbCd d

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) BAb bAddDB

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) dABCDDCADd

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG) A aDDacCDb

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (MAT)  cDcD Ca dcdcbb

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) BCACcCabcDCaA B

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 1 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 0 2 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 0 2 0
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 0 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL KARATŞ 629 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,524 263,190 13 49 59 1942 6424

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 16 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 7,73 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 3 5 1,33 13 4,33 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 6,71 6,61 3,11

İngilizce 10 4 5 2,33 23 3,98 3,82 2,94

Matematik 15 4 5 2,33 16 1,73 2,20 1,46

Fen 15 6 8 3,33 22 4,23 5,66 3,36

Toplam: 75 29 35 17,33 23 28,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) BBadDCCCDaabcdb

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS)  bAd bdbAB

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) dDdCDDCcc 

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) dDacbDD bA

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) a cdAB   Cc  aA

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) Bbcb DccBCaaAbB

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 0 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 3 1 75
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 0 2 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 0 1 0
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 0 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ESMA KÖSE 627 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,739 263,190 6 31 36 1328 4410

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 16 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,73 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 4,33 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 6,71 6,61 3,11

İngilizce 10 7 1 6,67 67 3,98 3,82 2,94

Matematik 15 1 2 0,33 2 1,73 2,20 1,46

Fen 15 5 8 2,33 16 4,23 5,66 3,36

Toplam: 75 36 20 29,33 39 28,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) BBddDCCCDCBDAAa

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) caddAD cAB

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) aD CDDCBA 

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) ADC CDD bA

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT)   a cB         

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) dbbabDB adcC CB

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 1 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 3 0 75
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 0 0 0
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 0 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 0 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM İMALI 633 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,056 263,190 16 55 67 2282 7693

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 16 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 7,73 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 4,33 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,71 6,61 3,11

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,98 3,82 2,94

Matematik 15 2 8 -0,67 -4 1,73 2,20 1,46

Fen 15 4 9 1,00 7 4,23 5,66 3,36

Toplam: 75 28 38 15,33 20 28,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) ddADBCDCCdcd ac

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) aAD DAdAba

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) BABCDDCccB

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG) AcBcbbcaab

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (MAT) Abb  aCa c da a

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) abcdadBDBc a Ac

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 1 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 2 2 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 0 2 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 0 2 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 1 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 0 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 0 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
H BELİNAY GÜNEŞ 643 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
371,737 263,190 1 10 10 526 1524

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 16 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 7,73 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 4,33 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,71 6,61 3,11

İngilizce 10 7 0 7,00 70 3,98 3,82 2,94

Matematik 15 6 7 3,67 24 1,73 2,20 1,46

Fen 15 9 6 7,00 47 4,23 5,66 3,36

Toplam: 75 53 16 47,67 64 28,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) CAADBCDCdCDCdBB

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) BADCDABA B

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) BABCbDCADB

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG) A BDDC C A

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (MAT) ADDacC  dBAbccd

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) BCACadBbBDbaAbB

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 0 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 0 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 0 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
H ECRİN AZ GÜLEP 637 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
253,931 263,190 14 53 64 2136 7113

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 16 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 7,73 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,33 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,71 6,61 3,11

İngilizce 10 5 4 3,67 37 3,98 3,82 2,94

Matematik 15 3 11 -0,67 -4 1,73 2,20 1,46

Fen 15 5 10 1,67 11 4,23 5,66 3,36

Toplam: 75 34 39 21,00 28 28,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) dccaDCCdaddDAAd

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) BaABAbbaAB

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) dDACDDCBAB

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) bDCcCDDa b

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) b cdcBdbadbDbcA

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) dccadDccBCaCAba

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 0 2 0
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOZANOĞLU 623 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
277,487 263,190 12 43 51 1699 5661

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 16 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 7,67 51 7,73 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,33 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,71 6,61 3,11

İngilizce 10 3 1 2,67 27 3,98 3,82 2,94

Matematik 15 1 1 0,67 4 1,73 2,20 1,46

Fen 15 4 8 1,33 9 4,23 5,66 3,36

Toplam: 75 30 20 23,33 31 28,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR)  AADdaDdCCDCcB 

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) cAbbDABADa

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) dA CDDCbDB

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG) A  bD  C  

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (MAT)   Da           

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) addCd Bac  aAbB

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 3 1 75
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 0 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 0 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 0 0 0
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 0 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 0 1 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİHA TÜRK 646 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
292,790 263,190 8 36 44 1469 4920

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 16 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,73 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,33 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,71 6,61 3,11

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,98 3,82 2,94

Matematik 15 6 8 3,33 22 1,73 2,20 1,46

Fen 15 6 8 3,33 22 4,23 5,66 3,36

Toplam: 75 37 36 25,00 33 28,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) BBcCaCdCaCdcAAC

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) aDAcAabDbd

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) aDACDbCdbB

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) bDCcCbbBDA

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) CDaCccbaCdcc DA

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) cdca DBDBddCAaa

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 2 33
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 1 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ÜNLÜ 640 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
287,433 263,190 10 39 47 1552 5173

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 16 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 7,73 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 4,33 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,71 6,61 3,11

İngilizce 10 5 2 4,33 43 3,98 3,82 2,94

Matematik 15 5 6 3,00 20 1,73 2,20 1,46

Fen 15 6 9 3,00 20 4,23 5,66 3,36

Toplam: 75 35 30 25,00 33 28,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR)  aBCDCCaDCacAba

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) cDAaAD aAd

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) dDACDbCBb 

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) ADaBaD B  

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) aDBdb ACd   Dbb

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) cAcaacBbBCBaAda

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 1 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 2 0 100
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 0 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 0 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİHA L KÖSE 625 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
297,708 263,190 7 33 39 1400 4664

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 16 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 2 10,33 69 7,73 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 4,33 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,71 6,61 3,11

İngilizce 10 3 5 1,33 13 3,98 3,82 2,94

Matematik 15 6 5 4,33 29 1,73 2,20 1,46

Fen 15 3 10 -0,33 -2 4,23 5,66 3,36

Toplam: 75 35 29 25,33 34 28,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) BBc DCCCDCBDAd 

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) aDcB DdDAd

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) dDACDbbBAB

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) ADaBacbd  

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) a cd BbCa DD DA

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) Bdcaacdb  cCbdB

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 1 0 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 3 1 75
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 1 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 0 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 0 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 0 2 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SELVER DEMİR 635 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,521 263,190 3 12 12 578 1697

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 16 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,73 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,33 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,71 6,61 3,11

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,98 3,82 2,94

Matematik 15 5 9 2,00 13 1,73 2,20 1,46

Fen 15 12 3 11,00 73 4,23 5,66 3,36

Toplam: 75 53 21 46,00 61 28,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) dAADBCDbCCcCdBB

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) BADdDdBcDB

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) BABCDDCADB

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG) AcBDDCBCDb

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (MAT) dDDacCaddBcdc C

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) BCACBCBcBDbaAAB

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 2 0 100
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SUNA AKDERE 634 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
278,432 263,190 11 42 50 1689 5622

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 16 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,73 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,33 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,71 6,61 3,11

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,98 3,82 2,94

Matematik 15 3 10 -0,33 -2 1,73 2,20 1,46

Fen 15 7 6 5,00 33 4,23 5,66 3,36

Toplam: 75 35 36 23,00 31 28,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) CAAacdDdCbDaaBB

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) BADCDcBAcd

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) BABCbDCdDc

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG) AbacbCaCcb

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (MAT) ba DbCbb Bbdabd

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) BCcCc BaBa DcAc

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 3 1 75
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 0 2 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 0 2 0
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR BAYR* 632 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
360,709 263,190 4 13 13 631 1884

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 16 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,73 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,33 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,71 6,61 3,11

İngilizce 10 7 2 6,33 63 3,98 3,82 2,94

Matematik 15 5 7 2,67 18 1,73 2,20 1,46

Fen 15 11 3 10,00 67 4,23 5,66 3,36

Toplam: 75 49 21 42,00 56 28,71 30,65 18,23

Sözel (TÜR) BBdCDCCCaCBDAAd

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) aDABAbaDAB

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) aDdCDbCBAB

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) ADCcCDDa A

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) daadcBdCCa  DD 

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) BdAaaDB BCBCACB

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 3 1 75
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 0 2 0
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 0 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
*REN KOZ 666 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
335,132 263,190 7 20 21 913 2873

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 18 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,69 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,07 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,98 6,61 3,11

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,63 3,82 2,94

Matematik 15 6 8 3,33 22 3,65 2,20 1,46

Fen 15 10 5 8,33 56 6,41 5,66 3,36

Toplam: 75 48 26 39,33 52 35,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) CAccddDbCbDCBdB

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) BADCDABAbB

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) BAcCDDCADB

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG) AcaDDCdCbA

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (MAT)  DbacCaCdBcdcDC

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) BCACBCBbaDCaAbd

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 0 2 0
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKANMERT BAĞCI 657 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
393,082 263,190 3 4 4 349 962

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 18 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 7,69 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,07 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,98 6,61 3,11

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,63 3,82 2,94

Matematik 15 10 2 9,33 62 3,65 2,20 1,46

Fen 15 11 4 9,67 64 6,41 5,66 3,36

Toplam: 75 56 15 51,00 68 35,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) BBcaDCCaaCBDAA 

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) BbAcADCDAB

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) BDACDDCBcB

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) ADCBCDDacA

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) C cCABbCCC  DDA

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) BAAabDBDBCBadCB

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 1 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN ORÇAN 608 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
388,387 263,190 5 6 6 389 1073

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 18 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 7,69 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,07 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,98 6,61 3,11

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,63 3,82 2,94

Matematik 15 6 9 3,00 20 3,65 2,20 1,46

Fen 15 12 3 11,00 73 6,41 5,66 3,36

Toplam: 75 55 20 48,33 64 35,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) CAADBCDCCCDCcBB

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) BADdbABADB

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) BABCDDCADa

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG) AbBDbdBCDb

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (MAT) dDDDcbCabBAdcaa

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) BCACBCBDBDbaAAd

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 0 2 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 2 0 100
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM KARACA 670 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,487 263,190 13 28 32 1194 3976

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 18 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 7,69 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,07 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,98 6,61 3,11

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,63 3,82 2,94

Matematik 15 3 8 0,33 2 3,65 2,20 1,46

Fen 15 10 5 8,33 56 6,41 5,66 3,36

Toplam: 75 40 30 30,00 40 35,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR)  AADBaDCCCDbcad

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) dADCaABAcd

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) BABCDDdADa

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG) AadacacCDA

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (MAT) ccD cCa   Adccd

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) BbACBCBcdDaaAAB

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 3 1 75
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 0 2 0
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL AKBABA 663 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
321,900 263,190 12 26 30 1051 3454

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 18 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,69 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,07 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,98 6,61 3,11

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,63 3,82 2,94

Matematik 15 7 8 4,33 29 3,65 2,20 1,46

Fen 15 7 8 4,33 29 6,41 5,66 3,36

Toplam: 75 44 31 33,67 45 35,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) aAAcBdDCCCDadBB

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) BAcdDABADB

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) cbBaDDCADc

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG) ADBDDdaCcb

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (MAT) cDDbDCCbbBAddca

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) BCbCBCBbdcCacbd

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 3 1 75
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 0 2 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 1 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 0 2 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN VELİOĞLU 667 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
389,468 263,190 4 5 5 379 1042

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 18 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 1 12,67 84 7,69 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,07 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,98 6,61 3,11

İngilizce 10 5 2 4,33 43 4,63 3,82 2,94

Matematik 15 7 2 6,33 42 3,65 2,20 1,46

Fen 15 10 5 8,33 56 6,41 5,66 3,36

Toplam: 75 53 12 49,00 65 35,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR)  AADBCDdCCDCBBB

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) BADCbABADa

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) BABCDDCADB

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG) Ab DDbBC  

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (MAT) ADD D CCbB d   

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) BCbCBCBbcDbaAAB

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 0 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 0 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 0 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM H KIZIL 677 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
321,945 263,190 11 25 29 1050 3453

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 18 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,69 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,07 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,98 6,61 3,11

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,63 3,82 2,94

Matematik 15 6 7 3,67 24 3,65 2,20 1,46

Fen 15 8 7 5,67 38 6,41 5,66 3,36

Toplam: 75 44 29 34,33 46 35,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) BBcaDaCaDCdDAAa

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) aaABAbbDAB

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) dDACDDCBAB

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) bDCBaDDccA

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) b cdABcbaCD DDc

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) BAdabDdbabBCACB

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 0 2 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 1 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MAHİR ERSARAN 653 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
437,875 263,190 1 2 2 105 222

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 18 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 7,69 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,07 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,98 6,61 3,11

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,63 3,82 2,94

Matematik 15 10 5 8,33 56 3,65 2,20 1,46

Fen 15 13 2 12,33 82 6,41 5,66 3,36

Toplam: 75 65 10 61,67 82 35,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) CAADBCDCCCcCBBB

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) BADCDABADB

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) BABCDDCADB

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG) ADBDaCBCDb

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (MAT) ADDcDCCCABAbcbd

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) BCACBCBDBDbaAAB

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 2 0 100
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT CAN GÖZÜBÜYÜK 652 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,632 263,190 9 22 23 937 2981

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 18 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,69 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,07 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,98 6,61 3,11

İngilizce 10 6 3 5,00 50 4,63 3,82 2,94

Matematik 15 5 10 1,67 11 3,65 2,20 1,46

Fen 15 9 6 7,00 47 6,41 5,66 3,36

Toplam: 75 46 28 36,67 49 35,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) BaBCcCCCDaBDAAd

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) aDABADdDAB

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) caACDDCBcB

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) AbCdCDaB A

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) dDcdAdAdabccDDd

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) dbAaCDaaBdBCACB

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 3 1 75
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 1 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MALİ DEMİR 669 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,821 263,190 15 35 43 1457 4862

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 18 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 2 8,33 56 7,69 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 6,07 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,98 6,61 3,11

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,63 3,82 2,94

Matematik 15 4 5 2,33 16 3,65 2,20 1,46

Fen 15 6 8 3,33 22 6,41 5,66 3,36

Toplam: 75 34 29 24,33 32 35,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) dA bBCDCCCD  B 

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) BAa DABdba

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) BAcCbDCcDB

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG) AbaabCcdbA

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (MAT) A D c C  d dBab

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) BCbdBCabaDaaA d

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 0 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 3 1 75
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 2 33
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 0 2 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 0 2 0
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 0 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 0 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEH METALİ DOĞAN 658 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
257,722 263,190 16 52 63 2062 6874

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 18 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 7,69 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 5 3 4,00 40 6,07 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,98 6,61 3,11

İngilizce 10 3 6 1,00 10 4,63 3,82 2,94

Matematik 15 7 7 4,67 31 3,65 2,20 1,46

Fen 15 5 9 2,00 13 6,41 5,66 3,36

Toplam: 75 30 40 16,67 22 35,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) cddabCCdbCaDbAd

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) B ABca cAB

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) BbdbDbCBbB

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) cDaBbc acA

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) dbcd dACaCDbDDA

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) cdAadc DdbcaACB

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 0 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 1 3 25
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 0 2 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 1 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 0 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 0 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 0 2 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN SÖNMEZ 664 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,433 263,190 10 24 25 984 3122

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 18 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 7,69 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 6,07 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,98 6,61 3,11

İngilizce 10 4 1 3,67 37 4,63 3,82 2,94

Matematik 15 1 4 -0,33 -2 3,65 2,20 1,46

Fen 15 13 2 12,33 82 6,41 5,66 3,36

Toplam: 75 40 18 34,00 45 35,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) BBcCDCddcCBDA d

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) aDcBAD DAd

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) dDACDDaBAd

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) A CBCb    

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) a Bdb         c

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) BAAabDBDBCBCACB

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 0 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 3 1 75
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 0 1 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 0 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 0 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NEZİRSAMET YİĞİT 0 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
176,816 263,190 18 63 96 3529 15905

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 18 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 7,69 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 6,07 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 6,98 6,61 3,11

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,63 3,82 2,94

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 3,65 2,20 1,46

Fen 15 2 11 -1,67 -11 6,41 5,66 3,36

Toplam: 75 16 56 -2,67 -4 35,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) acBabddacaacAbC

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) BcdacbdadB

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) dbcCa bcAd

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) daCBbcD*Dc

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) dcaCbdAabaDacbc

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) cAdab acdaBddd 

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 1 3 25
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 0 2 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 0 2 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 0 2 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 1 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 0 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER AKAR 665 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
413,755 263,190 2 3 3 222 552

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 18 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 7,69 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,07 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,98 6,61 3,11

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,63 3,82 2,94

Matematik 15 9 3 8,00 53 3,65 2,20 1,46

Fen 15 10 5 8,33 56 6,41 5,66 3,36

Toplam: 75 59 13 54,67 73 35,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) BBBCDCCCDCBDAAC

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) BDABAcCDcB

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) BDbCDDCBAB

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) bDCBCbDBDA

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) C cCA A CCaaDDA

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) BAdabDaDBCdCACB

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 3 1 75
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 2 0 100
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN GÜNEŞ 660 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,024 263,190 8 21 22 922 2928

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 18 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,69 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,07 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,98 6,61 3,11

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,63 3,82 2,94

Matematik 15 5 9 2,00 13 3,65 2,20 1,46

Fen 15 7 7 4,67 31 6,41 5,66 3,36

Toplam: 75 48 25 39,67 53 35,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) CAADdCDCCCcacBB

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) BADCDABADa

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) BABCDDCADB

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG) AcaDbCBCDb

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (MAT) bDDcbCCbb bdaDa

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) BCdCdCBDcDbad d

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 1 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 0 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK OKUMUŞ 650 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,705 263,190 14 34 40 1411 4705

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 18 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 10 0,67 4 7,69 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,07 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,98 6,61 3,11

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,63 3,82 2,94

Matematik 15 6 8 3,33 22 3,65 2,20 1,46

Fen 15 8 7 5,67 38 6,41 5,66 3,36

Toplam: 75 43 30 33,00 44 35,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) CdAacdbdddDb aB

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) BADCDAdcDB

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) BABCDDCADB

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG) AcBDcaBCDA

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (MAT) ADDbcCbC aAddcb

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) BCAddCaDcDdadAB

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 2 0 100
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL EFE 654 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
358,722 263,190 6 14 14 647 1937

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 18 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,69 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,07 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,98 6,61 3,11

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,63 3,82 2,94

Matematik 15 8 2 7,33 49 3,65 2,20 1,46

Fen 15 9 6 7,00 47 6,41 5,66 3,36

Toplam: 75 49 21 42,00 56 35,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) BBBbcCCaDaBDAAa

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) aDABADdaAB

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) aDACDDCBAB

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) bbCBCbDaDA

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT)  DBCABca    DDA

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) dAAabDBDBdBabCB

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 0 2 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 1 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 0 50
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEREN BAĞCI 565 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
216,701 263,190 17 62 82 2897 11571

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 18 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 7,69 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,07 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 6,98 6,61 3,11

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,63 3,82 2,94

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 3,65 2,20 1,46

Fen 15 2 10 -1,33 -9 6,41 5,66 3,36

Toplam: 75 27 45 12,00 16 35,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) aBcdabCdabcDAbC

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) abcdAbCDAB

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) abcdabCdAB

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) ADbBCDDBDA

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) abcdABcdabcDabc

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) abcDabcDabcd   

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 1 3 25
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 0 3 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 2 0 100
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 0 2 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AKÇA TUNÇ 683 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
241,785 263,190 12 58 71 2367 8030

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 14 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 10 0,67 4 4,76 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 5,05 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,95 6,61 3,11

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,98 3,82 2,94

Matematik 15 1 11 -2,67 -18 0,48 2,20 1,46

Fen 15 8 7 5,67 38 5,22 5,66 3,36

Toplam: 75 30 41 16,33 22 23,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) adadDCdabCBbcd 

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) cbAadDabAB

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) BDACDbCdAB

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) bbCBbDbaDA

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) aacdddAaadca   

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) BbdaaDdDBdBCdCB

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 2 33
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 0 2 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 1 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EMİR TUNÇ 668 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
271,475 263,190 8 47 57 1821 6020

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 14 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 4,76 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,05 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,95 6,61 3,11

İngilizce 10 4 5 2,33 23 1,98 3,82 2,94

Matematik 15 5 4 3,67 24 0,48 2,20 1,46

Fen 15 5 10 1,67 11 5,22 5,66 3,36

Toplam: 75 34 34 22,67 30 23,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) bbbcdbDaaCDCdBB

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) aADCcdBcDB

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) BABaDDCADa

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG) A dbcCaCDb

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (MAT) ADD  Ca   A dca

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) BadbadBccDdDdbB

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 3 1 75
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 0 2 0
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SÜTCÜ 676 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
267,527 263,190 9 48 58 1898 6236

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 14 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 4,76 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,05 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,95 6,61 3,11

İngilizce 10 7 3 6,00 60 1,98 3,82 2,94

Matematik 15 4 11 0,33 2 0,48 2,20 1,46

Fen 15 7 8 4,33 29 5,22 5,66 3,36

Toplam: 75 37 38 24,33 32 23,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) aAccdbDCbdbCaBa

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) dADCbABcba

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) aABCDDCADB

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG) ADcDbCcCDA

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (MAT) cDccabCacBddabC

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) BCAdcCBDccaaddB

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 0 2 0
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 0 2 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER EMRE ÇELİK 694 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,069 263,190 13 59 72 2398 8212

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 14 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 5 2,33 16 4,76 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 6 1 5,67 57 5,05 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 5,95 6,61 3,11

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 1,98 3,82 2,94

Matematik 15 0 8 -2,67 -18 0,48 2,20 1,46

Fen 15 6 5 4,33 29 5,22 5,66 3,36

Toplam: 75 23 25 14,67 20 23,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) aAb  dD  aDa  B

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) dADCD  A B

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN)  ABC D ADd

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG) A c a c ac

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (MAT) c bbaa     dc b

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) BCAaBCB  c ac a

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarını özetler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 0 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 1 0 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 3 0 75
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 0 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 0 2 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 0 2 0
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 0 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 0 1 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 0 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZİZ SAYGILI 682 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
281,568 263,190 5 40 48 1638 5456

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 14 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 4,76 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,05 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,95 6,61 3,11

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,98 3,82 2,94

Matematik 15 4 6 2,00 13 0,48 2,20 1,46

Fen 15 5 10 1,67 11 5,22 5,66 3,36

Toplam: 75 35 34 23,67 32 23,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) aAADBaDdCCc BBa

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) BADbDdacDc

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) BAcCbDCcDd

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG) AcdbaCBCDA

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (MAT) bDD bC Ccad   b

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) BCbadCdcaDaacdB

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 3 1 75
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 2 33
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 1 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHN BOLAT 680 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,999 263,190 11 57 70 2347 7932

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 14 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 4 3,67 24 4,76 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 0 4 -1,33 -13 5,05 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 3 2 2,33 23 5,95 6,61 3,11

İngilizce 10 4 5 2,33 23 1,98 3,82 2,94

Fen 15 6 6 4,00 27 5,22 5,66 3,36

Toplam: 75 18 21 11,00 15 23,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) BBB cCCdc d    

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS)      c acc

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) BDA   aa  

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) AbC aacBDb

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (FEN) ac a D cBCcCdCB

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 0 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 0 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 2 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 0 2 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 0 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 0 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 0 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHUN GÜNEŞ 684 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
388,289 263,190 1 7 7 392 1077

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 14 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 4,76 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 5,05 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,95 6,61 3,11

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,98 3,82 2,94

Matematik 15 5 8 2,33 16 0,48 2,20 1,46

Fen 15 14 1 13,67 91 5,22 5,66 3,36

Toplam: 75 55 17 49,33 66 23,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) BBB cCCCDCBDAAa

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) BDABADCDAB

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) cDACDDCBAa

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) AbCaaDDBaA

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) accd abCbC aDDA

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) BAAaCDBDBCBCACB

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 1 1 50
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 1 0 100
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 0 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN BAYKAL 685 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,213 263,190 3 27 31 1126 3728

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 14 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 4,76 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 5,05 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,95 6,61 3,11

İngilizce 10 3 4 1,67 17 1,98 3,82 2,94

Matematik 15 3 4 1,67 11 0,48 2,20 1,46

Fen 15 10 3 9,00 60 5,22 5,66 3,36

Toplam: 75 41 21 34,00 45 23,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) dBaCcaCdDCBcAca

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) BDABADCDAB

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) aDACDbCBAB

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) b CaCb a A

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) a cd a  C   DD 

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) BAAaCDd B dCACB

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 0 1 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 0 2 0
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 0 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 0 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 0 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FAHRİBA* H AERPAYLAŞI 690 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
272,332 263,190 7 46 56 1806 5968

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 14 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 4,76 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 5,05 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,95 6,61 3,11

Matematik 15 4 6 2,00 13 0,48 2,20 1,46

Fen 15 6 5 4,33 29 5,22 5,66 3,36

Toplam: 75 28 27 19,00 25 23,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) aAbDB DCCdbCaac

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) adaCDABbaa

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) aABCbDaADB

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sayısal (MAT) b DDD bbdB da  

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) BCdCcCBb D  c a

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 3 1 75
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 0 0 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 0 0 0
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 0 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 0 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 0 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AKILLI 691 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
219,607 263,190 14 61 81 2847 11042

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 14 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 7 1,67 11 4,76 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 4 4 2,67 27 5,05 5,37 2,98

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,98 3,82 2,94

Matematik 15 3 9 0,00 0 0,48 2,20 1,46

Fen 15 5 7 2,67 18 5,22 5,66 3,36

Toplam: 75 17 36 5,00 7 23,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) aBcaDCCa dd  d 

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) dDABcD b d

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (İNG) dbCadaaccb

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) bcdbABcaabD  c 

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) BdcDCbdcBCd d  

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 0 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 0 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 0 0 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 0 2 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 0 2 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 0 2 0
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 0 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 0 2 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖKKEŞ GÖZEL 686 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
340,244 263,190 2 17 18 852 2638

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 14 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 4,76 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,05 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,95 6,61 3,11

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,98 3,82 2,94

Matematik 15 4 8 1,33 9 0,48 2,20 1,46

Fen 15 11 4 9,67 64 5,22 5,66 3,36

Toplam: 75 47 25 38,67 52 23,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) BBBCcCCdcaBDAAa

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) BDABADCcAB

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) cDACDDCBAa

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) ADCaacbdDA

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) a cdAac bC aDDb

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) BAAaCDBDaCBCbCa

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 0 2 0
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER DUT 620 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
273,640 263,190 6 45 55 1786 5902

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 14 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 6 5,00 33 4,76 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,05 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,95 6,61 3,11

İngilizce 10 2 1 1,67 17 1,98 3,82 2,94

Fen 15 6 9 3,00 20 5,22 5,66 3,36

Toplam: 75 31 20 24,33 32 23,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) adADcCDaCbcCB  

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) BADdDABADB

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) BAcCcDCAaB

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG)     Da C  

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (FEN) BCdCddccBaaadAB

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 3 1 75
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 2 33
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 1 0 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 0 0 0
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 0 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SEYFULLAH YILDIZ 675 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,720 263,190 10 51 61 1968 6529

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 14 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 4,76 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 5,05 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,95 6,61 3,11

İngilizce 10 1 1 0,67 7 1,98 3,82 2,94

Matematik 15 2 7 -0,33 -2 0,48 2,20 1,46

Fen 15 6 8 3,33 22 5,22 5,66 3,36

Toplam: 75 30 29 20,33 27 23,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) BBcaDCbdDdBDbda

Cevap Anh. A BBBCDCCCDCBDAAC

Sözel (SOS) BDABdDCDA 

Cevap Anh. A BDABADCDAB

Sözel (DİN) dDcCDDaBAd

Cevap Anh. A BDACDDCBAB

Sözel (İNG) Ab        

Cevap Anh. A ADCBCDDBDA

Sayısal (MAT) bccbb  bC  bD  

Cevap Anh. A CDBCABACCCDDDDA

Sayısal (FEN) abcab ccBCBbACB

Cevap Anh. A BAADCDBDBCBCACB

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 2 2 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 0 50
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 0 1 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 0 0 0
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 0 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 0 1 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TÜRKİYE GENELİ 6. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF AYAZ YAKAR 681 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
291,869 263,190 4 37 45 1484 4966

Puanı Hesaplanan: 63 98 3631 16392

Katılımlar: 14 63 98 3641 16422

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 4,76 6,99 4,39

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,05 5,37 2,98

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,95 6,61 3,11

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 1,98 3,82 2,94

Matematik 15 1 6 -1,00 -7 0,48 2,20 1,46

Fen 15 8 7 5,67 38 5,22 5,66 3,36

Toplam: 75 35 31 24,67 33 23,43 30,65 18,23

Sözel (TÜR) aAADBaDCbdDCcBB

Cevap Anh. B CAADBCDCCCDCBBB

Sözel (SOS) ccDCbdBAbB

Cevap Anh. B BADCDABADB

Sözel (DİN) BABCDDCADd

Cevap Anh. B BABCDDCADB

Sözel (İNG) AbdcbbaCb 

Cevap Anh. B ADBDDCBCDA

Sayısal (MAT)  D  ca bb   dc 

Cevap Anh. B ADDDDCCCABACBDC

Sayısal (FEN) BCbaBCcDBDabdbB

Cevap Anh. B BCACBCBDBDCDAAB

Soru No 123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 4 4 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 2 0 2 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to express their opinions about the food they like and don't like. 2 0 2 0
Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 1 0 1 0
Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e olan uzaklıklarına göre listeler. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Kemikleri şekillerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sindirimi ve sindirim sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin görevini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
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