
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1 67 67 544 13883

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,36 9,69 20,94 3,04 1,14 2,75 2,04 1,44 1,68 1,95 1,06 1,68 2,76 1,42 2,41 0,01 0,01 0,01 6,83 3,67 5,91 1,69 0,59 1,54 1,16 1,77 0,72 1,20 1,34 0,87 0,92 1,11 0,64 44,9623,24 39,15 254,340

Okul Ortalaması 28,87 6,10 27,34 3,46 0,94 3,23 2,91 0,75 2,72 2,54 0,85 2,32 3,51 1,18 3,21 0,00 0,00 0,00 10,28 3,27 9,47 2,06 0,45 1,95 0,94 1,49 0,57 1,21 1,13 0,93 1,06 0,93 0,83 56,8417,09 52,57 297,280

KATILIMLAR

1 242 UMUT GÜNEŞ 12A 30 10 27,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 25 4 24,00 10 0 10,00 6 0 6,00 7 0 7,00 4 2 3,50 93 25 86,75 401,070 703

2 280 MELİKE ÇOMRUK 12A 33 3 32,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 22 1 21,75 2 1 1,75 4 1 3,75 6 1 5,75 6 0 6,00 88 12 85,00 395,128 787

3 995 NURCAN ÇOMRUK 12C 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 14 3 13,25 5 0 5,00 2 0 2,00 75 9 72,75 357,560 1490

4 281 BİLGE ÖZYIRTICI 12A 32 6 30,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 17 4 16,00 6 2 5,50 0 3 -0,75 4 2 3,50 6 0 6,00 77 23 71,25 353,560 1587

5 314 HASAN KILILI 12C 32 6 30,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 12 4 11,00 10 0 10,00 2 0 2,00 1 1 0,75 74 13 70,75 351,810 1624

6 238 FURKAN ARAZ 12A 31 7 29,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 21 1 20,75 4 0 4,00 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 74 15 70,25 350,693 1643

7 297 İLAYDA BOZDAĞ 12B 33 5 31,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 12 4 11,00 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 74 15 70,25 350,378 1648

8 301 BEYZA GÜL YILMAZ 12C 35 3 34,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 10 2 9,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 68 9 65,75 336,183 2040

9 265 MURAT KIR 12A 30 6 28,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 0 3,00 19 3 18,25 1 1 0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 70 20 65,00 334,715 2080

10 220 HACI EYÜP BIYIKLI 12C 33 4 32,00 4 0 4,00 3 0 3,00 4 0 4,00 2 3 1,25 17 3 16,25 4 1 3,75 67 11 64,25 331,875 2158

11 160 SÜMEYYE SÜT 12C 35 3 34,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 10 4 9,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 67 11 64,25 331,633 2165

12 295 CAN KURT 12C 32 4 31,00 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 16 2 15,50 2 0 2,00 66 9 63,75 330,495 2203

13 252 BENGÜ SU ARIK 12D 35 3 34,25 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 10 1 9,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 64 7 62,25 325,573 2348

14 146 MUSTAFA ARI 12B 20 2 19,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 14 2 13,50 7 0 7,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 63 8 61,00 323,855 2407

15 264 GÜL NİHAL GÜNEŞ 12C 37 3 36,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 7 1 6,75 3 1 2,75 1 0 1,00 62 9 59,75 317,773 2633

16 285 NİSANUR DELİCE 12C 34 6 32,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 8 3 7,25 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 63 14 59,50 317,525 2642

17 290 RUKİYE NAZ KALLİ 12B 31 7 29,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 10 2 9,50 2 0 2,00 2 1 1,75 1 4 0,00 3 0 3,00 64 19 59,25 317,323 2645

18 257 SUDE NUR KAPLAN 12A 23 9 20,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 18 6 16,50 2 1 1,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 65 28 58,00 314,713 2742

19 270 HİLAL İREM  *ĞLI 12B 32 0 32,00 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 10 4 9,00 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 1 2 0,50 62 14 58,50 314,710 2743

20 191 N YAĞMUR SADIK 12D 31 8 29,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 17 7 15,25 4 1 3,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 65 27 58,25 314,195 2754

21 246 ASİYE YÜKSEK 12A 28 7 26,25 3 2 2,50 2 0 2,00 3 2 2,50 19 2 18,50 2 3 1,25 3 3 2,25 3 1 2,75 63 20 58,00 313,998 2758

22 155 MERVE BATTAL 12C 31 7 29,25 2 2 1,50 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 11 4 10,00 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 61 14 57,50 311,878 2834

23 250 BETÜL YAMAN 12D 35 3 34,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 3 2 2,50 7 3 6,25 1 0 1,00 1 0 1,00 59 9 56,75 308,973 2951

24 241 MELİKE CEVİZ 12D 32 7 30,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 8 1 7,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 60 16 56,00 307,258 3021

25 182 VİLDAN KARAGÖZ 12A 32 2 31,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 14 1 13,75 1 0 1,00 1 3 0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 58 9 55,75 306,390 3053

26 311 NİSA DİKİLİTAŞ 12A 35 4 34,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 3 4,25 1 2 0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 60 18 55,50 305,270 3096

27 255 EMİNE BOLAT 12D 33 4 32,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 9 5 7,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 59 16 55,00 303,910 3161

28 245 EMİN PINAR 12C 32 4 31,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 11 2 10,50 57 11 54,25 301,805 3255

29 233 MUHAMMET ALİ DERELİ12C 32 8 30,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 10 6 8,50 1 2 0,50 59 20 54,00 301,180 3290
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1 67 67 544 13883

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,36 9,69 20,94 3,04 1,14 2,75 2,04 1,44 1,68 1,95 1,06 1,68 2,76 1,42 2,41 0,01 0,01 0,01 6,83 3,67 5,91 1,69 0,59 1,54 1,16 1,77 0,72 1,20 1,34 0,87 0,92 1,11 0,64 44,9623,24 39,15 254,340

Okul Ortalaması 28,87 6,10 27,34 3,46 0,94 3,23 2,91 0,75 2,72 2,54 0,85 2,32 3,51 1,18 3,21 0,00 0,00 0,00 10,28 3,27 9,47 2,06 0,45 1,95 0,94 1,49 0,57 1,21 1,13 0,93 1,06 0,93 0,83 56,8417,09 52,57 297,280

KATILIMLAR

30 385 DİLARA NUR KARA 12B 29 3 28,25 4 0 4,00 1 0 1,00 2 1 1,75 5 0 5,00 10 1 9,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 56 9 53,75 300,813 3308

31 254 ESMA AK 12D 34 6 32,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 3 3,25 2 0 2,00 2 4 1,00 1 1 0,75 58 18 53,50 299,415 3367

32 0 BUSRA SUNA 12B 29 3 28,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 2 0 2,00 11 3 10,25 2 0 2,00 55 8 53,00 298,388 3410

33 283 BUSE MİRAY GÖKKAYA 12C 33 6 31,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 56 12 53,00 297,945 3429

34 278 MUKADDES MERVE 12C 30 3 29,25 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 8 2 7,50 2 1 1,75 54 9 51,75 294,483 3580

35 390 YUSUF KARATAŞ 12C 27 10 24,50 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 6 2 5,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 56 20 51,00 292,955 3656

36 232 EREN İNCE 12C 27 11 24,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 12 1 11,75 1 0 1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 56 20 51,00 292,938 3658

37 229 ESRA BATTAL 12C 30 8 28,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 10 5 8,75 3 0 3,00 55 19 50,25 290,115 3803

38 235 ALİ KAYA 12A 22 9 19,75 5 0 5,00 2 1 1,75 3 0 3,00 2 3 1,25 14 0 14,00 2 1 1,75 2 4 1,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 55 22 49,50 289,043 3864

39 392 H HÜSEYİN CAN 12B 30 4 29,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 3 3 2,25 1 3 0,25 2 0 2,00 53 15 49,25 287,145 3954

40 226 GAMZE GÖKÇE 12C 31 8 29,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 9 1 8,75 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 54 19 49,25 287,015 3965

41 294 NESLİHAN FIRAT 12D 33 4 32,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 52 11 49,25 286,625 3987

42 231 HAKAN TÜRKMEN 12A 20 3 19,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 11 3 10,25 3 1 2,75 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 52 14 48,50 286,298 4005

43 262 ŞEVVAL TURUNÇ 12D 33 6 31,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 52 15 48,25 283,640 4144

44 247 NİGAR SUDE TEPE 12D 30 6 28,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 8 4 7,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 51 14 47,50 281,895 4252

45 296 RABİA MUSTAFA 12D 30 9 27,75 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 7 1 6,75 2 0 2,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 52 19 47,25 281,208 4293

46 288 BARIŞ DUT 12C 28 10 25,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 9 4 8,00 1 0 1,00 52 20 47,00 280,625 4329

47 249 SÜMERYA OKUMUŞ 12C 27 10 24,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 10 6 8,50 2 1 1,75 52 23 46,25 278,490 4463

48 199 SERKAN ŞAHAN 12C 24 6 22,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 8 4 7,00 48 11 45,25 275,730 4639

49 201 MUSTAFA ORÇAN 12C 31 5 29,75 5 0 5,00 4 0 4,00 2 2 1,50 7 5 5,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 50 19 45,25 274,758 4706

50 162 SELMA KESKİN 12C 32 5 30,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 49 17 44,75 273,138 4817

51 236 FATMAGÜL KARA 12B 27 8 25,00 4 1 3,75 2 0 2,00 3 0 3,00 4 0 4,00 5 8 3,00 1 2 0,50 2 4 1,00 2 2 1,50 50 25 43,75 270,995 4974

52 190 ALİ ENES KAYA 12B 26 11 23,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 4 4,00 4 2 3,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 1 5 -0,25 53 38 43,50 270,358 5029

53 140 BURCU KURT 12C 28 6 26,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 5 2,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 48 21 42,75 267,650 5211

54 327 SUDE NAZ OKUMUŞ 12C 30 6 28,50 3 1 2,75 1 3 0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 8 4 7,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 47 17 42,75 267,390 5232

55 289 HÜSNE BAŞCI 12B 27 8 25,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 3 2 2,50 5 1 4,75 4 1 3,75 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 47 18 42,50 267,140 5252

56 274 HİLAL GÜLSEVER 12A 19 6 17,50 2 1 1,75 3 2 2,50 14 1 13,75 2 0 2,00 1 3 0,25 4 3 3,25 1 0 1,00 46 16 42,00 266,745 5279

57 256 BARIŞ BAĞCI 12C 31 9 28,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 5 4 4,00 0 1 -0,25 48 22 42,50 266,613 5295

58 148 FURKAN 12C 26 9 23,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 9 7 7,25 1 0 1,00 48 24 42,00 265,753 5347
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1 67 67 544 13883

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,36 9,69 20,94 3,04 1,14 2,75 2,04 1,44 1,68 1,95 1,06 1,68 2,76 1,42 2,41 0,01 0,01 0,01 6,83 3,67 5,91 1,69 0,59 1,54 1,16 1,77 0,72 1,20 1,34 0,87 0,92 1,11 0,64 44,9623,24 39,15 254,340

Okul Ortalaması 28,87 6,10 27,34 3,46 0,94 3,23 2,91 0,75 2,72 2,54 0,85 2,32 3,51 1,18 3,21 0,00 0,00 0,00 10,28 3,27 9,47 2,06 0,45 1,95 0,94 1,49 0,57 1,21 1,13 0,93 1,06 0,93 0,83 56,8417,09 52,57 297,280

KATILIMLAR

59 234 EMİNE BYNDR 12A 26 12 23,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 0 2,00 3 2 2,50 6 8 4,00 6 3 5,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 51 38 41,50 264,400 5456

60 396 EMİNE DURAN 11B 14 2 13,50 2 1 1,75 3 2 2,50 16 2 15,50 6 0 6,00 2 3 1,25 1 5 -0,25 0 3 -0,75 44 18 39,50 259,545 5892

61 292 NURSENA TURUNÇ 12B 28 9 25,75 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 7 4 6,00 1 1 0,75 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 45 29 37,75 252,598 6439

62 377 FATMA KAPLAN 12B 17 4 16,00 3 0 3,00 15 1 14,75 2 0 2,00 1 0 1,00 38 5 36,75 250,945 6584

63 284 İREM KARADENİZ 12C 28 11 25,25 1 4 0,00 4 0 4,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 7 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 41 27 34,25 242,183 7392

64 298 AYŞE KURT 12B 22 4 21,00 1 0 1,00 8 2 7,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 35 7 33,25 239,765 7616

65 230 DİLARA AKKAYA 12B 26 10 23,50 1 4 0,00 1 0 1,00 2 2 1,50 2 3 1,25 6 9 3,75 2 0 2,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 42 39 32,25 236,310 7932

66 225 SEYFİ KIR 12A 8 1 7,75 2 0 2,00 2 0 2,00 20 3 19,25 32 4 31,00 234,613 8124

67 287 MİSLİNA OKUMUŞ 12B 18 11 15,25 3 1 2,75 3 2 2,50 9 8 7,00 1 2 0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 38 32 30,00 230,698 8440
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SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE DURAN 396 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,545 254,340 1 60 60 174 5892

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 1 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 2 13,50 34 13,50 27,34 20,94

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,00 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 2,72 1,68

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 4,25 11,49 8,53

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 15,50 9,47 5,91

Geometri 10 6 0 6,00 60 6,00 1,95 1,54

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 21,50 11,41 7,46

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,25 0,57 0,72

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 -0,25 0,93 0,87

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,75 0,83 0,64

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 0,25 2,32 2,24

Toplam: 120 44 18 39,50 33 39,50 52,56 39,16

TYT Türkçe ACBAE B ADd D  C  C b   C   C  D        

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal      CeA       dAaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBC  AEDbC  ED AE EDbD  BC     AEDBB  C 

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen aEdAe   aEedbd  dd e

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 0 22
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KAYA 235 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,043 254,340 10 38 38 68 3864

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 14 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 24,84 27,34 20,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,39 2,72 1,68

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,12 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,80 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,41 11,49 8,53

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 15,36 9,47 5,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,61 1,95 1,54

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 17,96 11,41 7,46

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,21 0,57 0,72

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,75 0,93 0,87

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,25 0,83 0,64

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 6,21 2,32 2,24

Toplam: 120 55 22 49,50 41 58,43 52,56 39,16

TYT Türkçe cCBAEbB ADcdDC CEeCDCCCbdcDeCDBDE       

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEEDeBA  DB  DdbaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBC   EDA      A EE CDACB     Cb  B     

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen BcCeec  CbeC E   ec 

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 1 56
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASİYE YÜKSEK 246 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,998 254,340 7 21 21 33 2758

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 14 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 24,84 27,34 20,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,39 2,72 1,68

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,12 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,80 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 9,41 11,49 8,53

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 15,36 9,47 5,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,61 1,95 1,54

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 17,96 11,41 7,46

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,21 0,57 0,72

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,75 0,93 0,87

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,25 0,83 0,64

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 6,21 2,32 2,24

Toplam: 120 63 20 58,00 48 58,43 52,56 39,16

TYT Türkçe ACBAE BBAD BDC  E abeCCECbDeCDBDaAADeDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCcdD     DB   eAcAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBCAdAEbAC DED AEEE  DA BC              

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen ddCdB  DdEeCa   aBDC

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE ÖZYIRTICI 281 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,560 254,340 3 4 4 8 1587

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 14 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 24,84 27,34 20,94

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,09 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,39 2,72 1,68

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,12 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,80 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,41 11,49 8,53

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 15,36 9,47 5,91

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,61 1,95 1,54

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 17,96 11,41 7,46

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,21 0,57 0,72

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,75 0,93 0,87

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,25 0,83 0,64

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 6,21 2,32 2,24

Toplam: 120 77 23 71,25 59 58,43 52,56 39,16

TYT Türkçe ACBAE BBADABcC CEddDCCCEeDDBCDdDbAADCDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BC dcCBAb DBcAcBbEAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBCAbbEDA  caD AEEE  DA B   EACAEcBeDA  

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen ac  e  DdEBd EAECBDC

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE BYNDR 234 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,400 254,340 13 59 59 150 5456

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 14 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 24,84 27,34 20,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,39 2,72 1,68

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,12 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,80 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,41 11,49 8,53

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 15,36 9,47 5,91

Geometri 10 6 3 5,25 53 2,61 1,95 1,54

TYT Matematik 40 12 11 9,25 23 17,96 11,41 7,46

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,21 0,57 0,72

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,75 0,93 0,87

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,25 0,83 0,64

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 6,21 2,32 2,24

Toplam: 120 51 38 41,50 35 58,43 52,56 39,16

TYT Türkçe DAAEcBbCeDDdECbeDCcEC CD cDbBBaEcBCACCDe

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal cEECaAb      BDEAaAe     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik     aB  b    EAe Ee b bE   baEdCADdB EcC

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen d  cecaE d EdDC ed c

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ARAZ 238 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,693 254,340 4 6 6 10 1643

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 14 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 24,84 27,34 20,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,39 2,72 1,68

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,12 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,80 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,41 11,49 8,53

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 15,36 9,47 5,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,61 1,95 1,54

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 17,96 11,41 7,46

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,21 0,57 0,72

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,75 0,93 0,87

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,25 0,83 0,64

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 6,21 2,32 2,24

Toplam: 120 74 15 70,25 59 58,43 52,56 39,16

TYT Türkçe cCBAE eBAbAeDCDCEbaDCCCECDDBCDB EdADCDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEEc   a  BcADe aAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBCA AEDAC DED  EEED DACB  B c AE B D   

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen BE  e  DC BC  Ac B C

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN TÜRKMEN 231 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,298 254,340 11 42 42 74 4005

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 14 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 3 19,25 48 24,84 27,34 20,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,39 2,72 1,68

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,12 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,80 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,41 11,49 8,53

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 15,36 9,47 5,91

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,61 1,95 1,54

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 17,96 11,41 7,46

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,21 0,57 0,72

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,75 0,93 0,87

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,25 0,83 0,64

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 6,21 2,32 2,24

Toplam: 120 52 14 48,50 40 58,43 52,56 39,16

TYT Türkçe AaBAE BBADd DC C  CeCCCE  D CD D        

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCE DCBed      dAaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBC   EbAC eED AE E e          b  B   CE

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen  ECAed  C    EA aBDC

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 0 33
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL GÜLSEVER 274 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,745 254,340 12 56 56 142 5279

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 14 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 6 17,50 44 24,84 27,34 20,94

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,09 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,39 2,72 1,68

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,12 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,80 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 9,41 11,49 8,53

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 15,36 9,47 5,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,61 1,95 1,54

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 17,96 11,41 7,46

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,21 0,57 0,72

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,75 0,93 0,87

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,25 0,83 0,64

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 6,21 2,32 2,24

Toplam: 120 46 16 42,00 35 58,43 52,56 39,16

TYT Türkçe aAAaDBDCB ceE b bC  C CDBA   B EABC     

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEc            EAEbd     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik    DCB AD  EEE eD   C  EA   BE C   B    

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen   cAeb aDdBEdDC     

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÇOMRUK 280 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
395,128 254,340 2 2 2 2 787

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 14 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 24,84 27,34 20,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,09 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,39 2,72 1,68

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,12 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,80 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,41 11,49 8,53

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 15,36 9,47 5,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,61 1,95 1,54

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 17,96 11,41 7,46

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,21 0,57 0,72

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,75 0,93 0,87

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,25 0,83 0,64

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 6,21 2,32 2,24

Toplam: 120 88 12 85,00 71 58,43 52,56 39,16

TYT Türkçe DAAEDBDCBDDCECCCDC    dDdADABBcEABCACCDC

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal cddCBdEABCDAEBDEAEAd     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik AE  CB ADCDEE A DE BCADEA ACBc    eB   C

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen   cACEBEDCdECDCDBCEA

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT KIR 265 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,715 254,340 5 9 9 14 2080

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 14 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 24,84 27,34 20,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,39 2,72 1,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,12 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,80 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,41 11,49 8,53

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 15,36 9,47 5,91

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,61 1,95 1,54

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 17,96 11,41 7,46

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,21 0,57 0,72

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,75 0,93 0,87

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,25 0,83 0,64

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 6,21 2,32 2,24

Toplam: 120 70 20 65,00 54 58,43 52,56 39,16

TYT Türkçe DAAbDBDCeDDCECCCbC  C CD bDABBaEABCACCDb

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal bEECB EABCaAEBDEA A      

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik  E  CBaADCDEEEA   D CbbEA ACBE        eC

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen     ecBd Ce dDaeBC e

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA DİKİLİTAŞ 311 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,270 254,340 9 26 26 40 3096

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 14 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 24,84 27,34 20,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,39 2,72 1,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,12 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,80 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,41 11,49 8,53

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 15,36 9,47 5,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,61 1,95 1,54

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 17,96 11,41 7,46

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,21 0,57 0,72

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,75 0,93 0,87

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,25 0,83 0,64

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 6,21 2,32 2,24

Toplam: 120 60 18 55,50 46 58,43 52,56 39,16

TYT Türkçe ACBAEcBBADABDC CEbCDCCCECDDBCDBcEAADaDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEaD BeEADBbADBAEAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBC d EcA    a                          

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen Bc  e  edE  Dd  Caee

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYFİ KIR 225 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,613 254,340 14 66 66 314 8124

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 14 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 1 7,75 19 24,84 27,34 20,94

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,09 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,39 2,72 1,68

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,12 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,80 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 0 4,00 20 9,41 11,49 8,53

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,36 9,47 5,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,61 1,95 1,54

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 17,96 11,41 7,46

Toplam: 120 32 4 31,00 26 58,43 52,56 39,16

TYT Türkçe A eAE     A                         CDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal B  E            A  E     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBCAd bDAC eE  AEEED DACBC BE           

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NUR KAPLAN 257 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,713 254,340 6 18 18 30 2742

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 14 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 24,84 27,34 20,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,39 2,72 1,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,12 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,80 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,41 11,49 8,53

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 15,36 9,47 5,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,61 1,95 1,54

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 17,96 11,41 7,46

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,21 0,57 0,72

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,75 0,93 0,87

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,25 0,83 0,64

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 6,21 2,32 2,24

Toplam: 120 65 28 58,00 48 58,43 52,56 39,16

TYT Türkçe DAAdDBDbeDDCbCCCbC    CDecDABBcEABCd    

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEcCBeE BaDAcBDEAEAd     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik AE DCe  e  EEEAbeEDaCADE bACBE b   B E  

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen  Ee ecBaaCB d CDBC c

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT GÜNEŞ 242 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,070 254,340 1 1 1 1 703

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 14 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,84 27,34 20,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,39 2,72 1,68

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,12 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,80 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,41 11,49 8,53

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 15,36 9,47 5,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,61 1,95 1,54

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 17,96 11,41 7,46

Fizik 7 6 0 6,00 86 1,21 0,57 0,72

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,75 0,93 0,87

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,25 0,83 0,64

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 6,21 2,32 2,24

Toplam: 120 93 25 86,75 72 58,43 52,56 39,16

TYT Türkçe dCBAEaBBADABDdDCEbCDCeCdCDDeCaBcEAADbDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEEcCeAabaBbcDdAaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik dBCACAEbAd DEDAcEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen BECAB EDCEBCDEAECeDe

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VİLDAN KARAGÖZ 182 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,390 254,340 8 25 25 39 3053

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 14 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 2 31,50 79 24,84 27,34 20,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,39 2,72 1,68

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,12 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,80 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 9,41 11,49 8,53

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 15,36 9,47 5,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,61 1,95 1,54

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 17,96 11,41 7,46

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,21 0,57 0,72

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,75 0,93 0,87

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,25 0,83 0,64

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 6,21 2,32 2,24

Toplam: 120 58 9 55,75 46 58,43 52,56 39,16

TYT Türkçe DAAEDBDCBDDCECCCDCb   CD ADABBcEABCAC D 

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal D ECB c        EAaA      

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik    DCB  D DEE AA     ADE   aBE         C

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen  ad e BE C    Cb    

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ENES KAYA 190 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,358 254,340 9 52 52 130 5029

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 15 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 24,85 27,34 20,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,88 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,07 2,72 1,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,78 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,10 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,83 11,49 8,53

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 7,83 9,47 5,91

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,92 1,95 1,54

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 9,75 11,41 7,46

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,72 0,57 0,72

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,92 0,93 0,87

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,92 0,83 0,64

TYT Fen 20 4 15 0,25 1 2,55 2,32 2,24

Toplam: 120 53 38 43,50 36 46,98 52,56 39,16

TYT Türkçe bAdbDdDCBDDeECCCbC c  CDccDAaBDEABCACCDa

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEECBcaABaDAcBDEAEbd     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik  EB  B  eb            c    aBE CA e c AC

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen dbeceEBdedaEd acBdab

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KURT 298 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,765 254,340 13 64 64 285 7616

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 15 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 4 21,00 53 24,85 27,34 20,94

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,88 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,07 2,72 1,68

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,78 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,10 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 9,83 11,49 8,53

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 7,83 9,47 5,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,92 1,95 1,54

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 9,75 11,41 7,46

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,72 0,57 0,72

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,92 0,93 0,87

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,92 0,83 0,64

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 2,55 2,32 2,24

Toplam: 120 35 7 33,25 28 46,98 52,56 39,16

TYT Türkçe  AbED  C    E C DC EbbC d DABB EAB ACCDC

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal     B                    

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik     b   D    E  D   C cE   CBE   D B   d

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen        E      C     

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 1 44
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSRA SUNA 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,388 254,340 6 32 32 50 3410

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 15 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 3 28,25 71 24,85 27,34 20,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,88 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,07 2,72 1,68

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,10 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 9,83 11,49 8,53

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 7,83 9,47 5,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,92 1,95 1,54

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 9,75 11,41 7,46

Toplam: 120 55 8 53,00 44 46,98 52,56 39,16

TYT Türkçe ACBAE BBADc D     CDCCCECDDeCD DEAADbDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BbEEDCBAE DB AaBA        

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBC    DA  D a AEEae D  B         B   C 

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA AKKAYA 230 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,310 254,340 14 65 65 303 7932

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 15 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 24,85 27,34 20,94

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,88 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,07 2,72 1,68

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,10 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 9,83 11,49 8,53

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 7,83 9,47 5,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,92 1,95 1,54

TYT Matematik 40 8 9 5,75 14 9,75 11,41 7,46

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,72 0,57 0,72

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,92 0,93 0,87

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,92 0,83 0,64

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 2,55 2,32 2,24

Toplam: 120 42 39 32,25 27 46,98 52,56 39,16

TYT Türkçe DAeEDBDCcDDeEaCCbC  C CceADABeaE BCdCCDC

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal eddeB   B cA BbEcEbd     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik dd    d ebb  dA Db    bE   CBEE    B    

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen c ede Bc bed  Ce  ad

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 3 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA NUR KARA 385 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,813 254,340 5 30 30 46 3308

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 15 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 3 28,25 71 24,85 27,34 20,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,88 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,07 2,72 1,68

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,78 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,10 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 9,83 11,49 8,53

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 7,83 9,47 5,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,92 1,95 1,54

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 9,75 11,41 7,46

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,72 0,57 0,72

Kimya 7 5 0 5,00 71 0,92 0,93 0,87

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,92 0,83 0,64

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 2,55 2,32 2,24

Toplam: 120 56 9 53,75 45 46,98 52,56 39,16

TYT Türkçe ACBAE BBADA DC    CDbCCEC DBCaBDEAADaD C

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCE D   E D  AcBAEAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBC   Eb     D AEE      BC              

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen a e c  DCEBC  e     

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA KAPLAN 377 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,945 254,340 12 62 62 217 6584

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 15 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 4 16,00 40 24,85 27,34 20,94

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,88 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,07 2,72 1,68

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,78 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,10 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 9,83 11,49 8,53

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 7,83 9,47 5,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,92 1,95 1,54

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 9,75 11,41 7,46

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,72 0,57 0,72

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,92 0,93 0,87

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,92 0,83 0,64

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,55 2,32 2,24

Toplam: 120 38 5 36,75 31 46,98 52,56 39,16

TYT Türkçe          D  EC CeC     D  DABdDEABCAbCDe

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal                EA A      

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik     CB Ae  E EA DED  ADE   CBEE    B    

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen                D    

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 0 11
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAGÜL KARA 236 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,995 254,340 8 51 51 127 4974

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 15 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 24,85 27,34 20,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,88 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,07 2,72 1,68

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,78 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,10 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 9,83 11,49 8,53

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 7,83 9,47 5,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,92 1,95 1,54

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 9,75 11,41 7,46

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,72 0,57 0,72

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,92 0,93 0,87

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,92 0,83 0,64

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 2,55 2,32 2,24

Toplam: 120 50 25 43,75 36 46,98 52,56 39,16

TYT Türkçe bcAEDaDCeDDbECCCDa E  C BeDABB EABCACCDe

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DcECBAE    A BDEAEA      

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik      Bb a caE A     b cb   CBc          

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen dc    Bdb eEdDCDa  e

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 2 25
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
H HÜSEYİN CAN 392 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,145 254,340 7 39 39 71 3954

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 15 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 24,85 27,34 20,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,88 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,07 2,72 1,68

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,78 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,10 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,83 11,49 8,53

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 7,83 9,47 5,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,92 1,95 1,54

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 9,75 11,41 7,46

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,72 0,57 0,72

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,92 0,93 0,87

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,92 0,83 0,64

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 2,55 2,32 2,24

Toplam: 120 53 15 49,25 41 46,98 52,56 39,16

TYT Türkçe ACBAEcBBAD BD     CDCCCECDDBCDBcEcADdDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCcED BAd D  ADdbEAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik Ed    E  C     A              C         

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen aEeAeE  dE  ad   B C

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL İREM  *ĞLI 270 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,710 254,340 4 19 19 31 2743

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 15 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 0 32,00 80 24,85 27,34 20,94

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,88 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,07 2,72 1,68

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,10 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,83 11,49 8,53

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 7,83 9,47 5,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,92 1,95 1,54

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 9,75 11,41 7,46

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,72 0,57 0,72

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,92 0,93 0,87

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,92 0,83 0,64

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 2,55 2,32 2,24

Toplam: 120 62 14 58,50 49 46,98 52,56 39,16

TYT Türkçe ACBAE BBAD  DC    CDCCCECDDBCDBDE ADCDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal B EEcCBAb aB AadAEAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBCc  Ebd   ED Ab   C   B   E CA      b 

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen BaC     C BC d a Ba 

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE BAŞCI 289 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,140 254,340 10 55 55 141 5252

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 15 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 24,85 27,34 20,94

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,88 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,07 2,72 1,68

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,78 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,10 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,83 11,49 8,53

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 7,83 9,47 5,91

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,92 1,95 1,54

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 9,75 11,41 7,46

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,72 0,57 0,72

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,92 0,93 0,87

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,92 0,83 0,64

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 2,55 2,32 2,24

Toplam: 120 47 18 42,50 35 46,98 52,56 39,16

TYT Türkçe DAAaDBDCeDbCECbCDa  C  D cDABBaEABCACCDa

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DcE B bAB  A   EbEAd     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik          b   EA   D         BE   DeB  AC

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen   ece B    E  e     

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA BOZDAĞ 297 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,378 254,340 1 7 7 11 1648

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 15 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 24,85 27,34 20,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,88 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,07 2,72 1,68

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,78 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,10 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 9,83 11,49 8,53

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 7,83 9,47 5,91

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,92 1,95 1,54

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 9,75 11,41 7,46

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,72 0,57 0,72

Kimya 7 4 1 3,75 54 0,92 0,93 0,87

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,92 0,83 0,64

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 2,55 2,32 2,24

Toplam: 120 74 15 70,25 59 46,98 52,56 39,16

TYT Türkçe ACBAEcBcADABDC CEdCDCCCECDDeCDdDE ADCDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEEDCBAEADB A BAEAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBC d EDAC Dca AE a C   B       b B     

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen B eAeE  CE CeEc CBeC

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİSLİNA OKUMUŞ 287 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,698 254,340 15 67 67 331 8440

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 15 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 24,85 27,34 20,94

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,88 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,07 2,72 1,68

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,78 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,10 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 9,83 11,49 8,53

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 7,83 9,47 5,91

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,92 1,95 1,54

TYT Matematik 40 10 10 7,50 19 9,75 11,41 7,46

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,72 0,57 0,72

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,92 0,93 0,87

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,92 0,83 0,64

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 2,55 2,32 2,24

Toplam: 120 38 32 30,00 25 46,98 52,56 39,16

TYT Türkçe A BAE BabDA Dd C  CD aCdCce Ca cE da DCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal Be ED          dAaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBe   cD e aED AEE   e bB c d     Bec   

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen Bd de  DC   bc  eeDe

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 4 22
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ARI 146 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,855 254,340 2 14 14 24 2407

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 15 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 2 19,50 49 24,85 27,34 20,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,88 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,07 2,72 1,68

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,78 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,10 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 9,83 11,49 8,53

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 7,83 9,47 5,91

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,92 1,95 1,54

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 9,75 11,41 7,46

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,72 0,57 0,72

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,92 0,93 0,87

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,92 0,83 0,64

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 2,55 2,32 2,24

Toplam: 120 63 8 61,00 51 46,98 52,56 39,16

TYT Türkçe ACB E BBADA DC C  CbCCCEC   C B c       

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEcDCBAEADB  DBAEAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBC   EDAb  ED AEbE  DA B     CAE B DAC 

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen BEdA         b  CB e

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 1 22
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA TURUNÇ 292 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,598 254,340 11 61 61 208 6439

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 15 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 24,85 27,34 20,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,88 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,07 2,72 1,68

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,78 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,10 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 9,83 11,49 8,53

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 7,83 9,47 5,91

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,92 1,95 1,54

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 9,75 11,41 7,46

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,72 0,57 0,72

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,92 0,93 0,87

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,92 0,83 0,64

TYT Fen 20 1 10 -1,50 -8 2,55 2,32 2,24

Toplam: 120 45 29 37,75 31 46,98 52,56 39,16

TYT Türkçe aAcEDaDCBDbdECCCDC  C CDeAeAeBcEABCACCDC

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal cEcCB E ee     EAcAB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik eb           EA   e bAD   A BE   c B    

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen c ece ac de d eD    

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUKİYE NAZ KALLİ 290 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,323 254,340 3 17 17 29 2645

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 15 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 24,85 27,34 20,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,88 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,07 2,72 1,68

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,10 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,83 11,49 8,53

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 7,83 9,47 5,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,92 1,95 1,54

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 9,75 11,41 7,46

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,72 0,57 0,72

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,92 0,93 0,87

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,92 0,83 0,64

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 2,55 2,32 2,24

Toplam: 120 64 19 59,25 49 46,98 52,56 39,16

TYT Türkçe dCBAEadBADbBDCDCE CDdCCECDDBCDBcEAADeD C

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCcEcCBAEADBcAedAEAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBCA  EDAb  ED Aa              A  B     

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen BE  e  Dd ed dA C  C

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BAĞCI 256 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,613 254,340 25 57 57 144 5295

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 27 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 29,10 27,34 20,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,66 2,72 1,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,74 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,26 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 13,31 11,49 8,53

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 8,08 9,47 5,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,72 1,95 1,54

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 9,81 11,41 7,46

Toplam: 120 48 22 42,50 35 52,80 52,56 39,16

TYT Türkçe cbBebaBBADABDCeCddCDCCCECDDBCDBDEAADeDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEEbCeeEdDBcADdbaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik cBd   Eb    ED A            d d         

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ DUT 288 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,625 254,340 18 46 46 91 4329

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 27 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 29,10 27,34 20,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,66 2,72 1,68

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,74 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,31 11,49 8,53

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 8,08 9,47 5,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,72 1,95 1,54

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 9,81 11,41 7,46

Toplam: 120 52 20 47,00 39 52,80 52,56 39,16

TYT Türkçe ACBAEDBBADcBDe e bCDCCbECDDBCcdDbeADbDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEEDCBAddaBaADeAcAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBCAb Eb Cae D AE                     C 

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA GÜL YILMAZ 301 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,183 254,340 3 8 8 13 2040

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 27 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 29,10 27,34 20,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,66 2,72 1,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,74 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,31 11,49 8,53

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 8,08 9,47 5,91

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,72 1,95 1,54

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 9,81 11,41 7,46

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,20 0,57 0,72

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,20 0,93 0,87

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,18 0,83 0,64

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,58 2,32 2,24

Toplam: 120 68 9 65,75 55 52,80 52,56 39,16

TYT Türkçe DAAEDBDCBDbCECCCDC EC CDBADABBaEABCACCDb

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEECBAEABCDAcBDEAaAB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik             EEAAD   a bEA  CBE d D B  A 

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen        E        Bb  

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU KURT 140 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,650 254,340 23 53 53 134 5211

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 27 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 29,10 27,34 20,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,66 2,72 1,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,74 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,31 11,49 8,53

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 8,08 9,47 5,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,95 1,54

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 9,81 11,41 7,46

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,20 0,57 0,72

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,20 0,93 0,87

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,18 0,83 0,64

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,58 2,32 2,24

Toplam: 120 48 21 42,75 36 52,80 52,56 39,16

TYT Türkçe ACBAEaBaADc D     CDCCCECDDdCDBcEAADeDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEEbCeAEAcBEADeAaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik bd   AEb a      EE           e          

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen  aedd   d          C

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE MİRAY GÖKKAYA 283 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,945 254,340 12 33 33 51 3429

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 27 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,10 27,34 20,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,66 2,72 1,68

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,74 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,31 11,49 8,53

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 8,08 9,47 5,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,95 1,54

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 9,81 11,41 7,46

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,20 0,57 0,72

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,20 0,93 0,87

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,18 0,83 0,64

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,58 2,32 2,24

Toplam: 120 56 12 53,00 44 52,80 52,56 39,16

TYT Türkçe DAAEDBDCBDDCECCCbCbEC CDBcDAddDEABCACCDe

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DcECBAEABCDAEBDEAEAe     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik          bD  EA a     D    C            

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen        c      e     

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KURT 295 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,495 254,340 6 12 12 19 2203

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 27 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 29,10 27,34 20,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,66 2,72 1,68

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,74 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,31 11,49 8,53

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 8,08 9,47 5,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,72 1,95 1,54

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 9,81 11,41 7,46

Toplam: 120 66 9 63,75 53 52,80 52,56 39,16

TYT Türkçe ACBAEaBaADABDC    CDCCCECDDBCDdDEAADeDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEEDCBAEADebA BbEAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EB A  EDAC     AEEED eACBC   bC   B     

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN PINAR 245 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,805 254,340 10 28 28 44 3255

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 27 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 29,10 27,34 20,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,66 2,72 1,68

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,74 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,31 11,49 8,53

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 8,08 9,47 5,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,95 1,54

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 9,81 11,41 7,46

Toplam: 120 57 11 54,25 45 52,80 52,56 39,16

TYT Türkçe ACBAEadBADABDC C  C CCCECDDBCDBcEAADaDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEEcCBAbAaBc DBAaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBCA A bAa   D AE E  D                  

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN İNCE 232 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,938 254,340 15 36 36 60 3658

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 27 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 29,10 27,34 20,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,65 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,66 2,72 1,68

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,74 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 13,31 11,49 8,53

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 8,08 9,47 5,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,72 1,95 1,54

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 9,81 11,41 7,46

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,20 0,57 0,72

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,20 0,93 0,87

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,18 0,83 0,64

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 0,58 2,32 2,24

Toplam: 120 56 20 51,00 43 52,80 52,56 39,16

TYT Türkçe ACBAEcBaADA cCaC dCeCCCECcDBCDBcaAAabDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BC EDdBAE DB  DeAaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBCA  EDA aDED AE                     C 

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen aEeb    d    E   B e

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA BATTAL 229 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,115 254,340 16 37 37 67 3803

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 27 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 29,10 27,34 20,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,66 2,72 1,68

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,74 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 13,31 11,49 8,53

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 8,08 9,47 5,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,72 1,95 1,54

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 9,81 11,41 7,46

Toplam: 120 55 19 50,25 42 52,80 52,56 39,16

TYT Türkçe ACBAEDBBADAaDb CEbCeCCCEC DeCDBcEcADeDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BbEEDaBAEAaB  edAcAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBC   EcAb DED AE   ae  d      A  BB    

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN 148 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,753 254,340 26 58 58 145 5347

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 27 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 29,10 27,34 20,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,65 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,66 2,72 1,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,74 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 13,31 11,49 8,53

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 8,08 9,47 5,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,72 1,95 1,54

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 9,81 11,41 7,46

Toplam: 120 48 24 42,00 35 52,80 52,56 39,16

TYT Türkçe DAAbcdDC DDCECb DCb e CDBcDbBBDEABCA aDC

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal cdEdBddABCDAbBDEAaAe     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik  Ed     a D  E  D eaCcb  bACBE      D   

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE GÖKÇE 226 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,015 254,340 17 40 40 72 3965

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 27 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 29,10 27,34 20,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,65 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,66 2,72 1,68

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,74 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 13,31 11,49 8,53

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 8,08 9,47 5,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,95 1,54

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 9,81 11,41 7,46

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,20 0,57 0,72

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,20 0,93 0,87

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,18 0,83 0,64

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,58 2,32 2,24

Toplam: 120 54 19 49,25 41 52,80 52,56 39,16

TYT Türkçe aAAEc DCeDDCECCCDdbECDCccADABBaEABCACCDC

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal bcECBAEAB eAccDEAabB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik  E   B     E  A a    AD    CBE          

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen     e Bd  B      e  

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL NİHAL GÜNEŞ 264 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,773 254,340 7 15 15 27 2633

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 27 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,10 27,34 20,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,66 2,72 1,68

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,74 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 13,31 11,49 8,53

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 8,08 9,47 5,91

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,72 1,95 1,54

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 9,81 11,41 7,46

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,20 0,57 0,72

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,20 0,93 0,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,83 0,64

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,58 2,32 2,24

Toplam: 120 62 9 59,75 50 52,80 52,56 39,16

TYT Türkçe aAAEDBDCBDDCECCCDCdECDCDBAcABBDEABCACCDC

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DbECB EAeCa bBDEAEAB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik  E  CB  D             b    CBE   D Bc  C

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen       B             

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACI EYÜP BIYIKLI 220 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,875 254,340 4 10 10 17 2158

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 27 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 29,10 27,34 20,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,65 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,66 2,72 1,68

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,74 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,26 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 13,31 11,49 8,53

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 8,08 9,47 5,91

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,72 1,95 1,54

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 9,81 11,41 7,46

Toplam: 120 67 11 64,25 54 52,80 52,56 39,16

TYT Türkçe DAAEDdDCBDDCECCCDCAE   DBADABdaEABCcCCDC

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DE CB EAB DAE DEAabe     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik   B CB ADC EE AcD DB ADE d dBE C D   bAC

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN KILILI 314 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,810 254,340 2 5 5 9 1624

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 27 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 29,10 27,34 20,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,66 2,72 1,68

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,74 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,31 11,49 8,53

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 8,08 9,47 5,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 1,72 1,95 1,54

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 9,81 11,41 7,46

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,20 0,57 0,72

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,20 0,93 0,87

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,18 0,83 0,64

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 0,58 2,32 2,24

Toplam: 120 74 13 70,75 59 52,80 52,56 39,16

TYT Türkçe DA EDBDCBDDbECCCDCdEC CDcADABBaEbBCACCDe

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DcECBA ABCDAEBDEAaAB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik Ac   BC D    E ADE  d DE  AbBcECADBBDEAC

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen     CE        eD    

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KARADENİZ 284 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,183 254,340 27 63 63 273 7392

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 27 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 29,10 27,34 20,94

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,65 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,66 2,72 1,68

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,74 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 13,31 11,49 8,53

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 8,08 9,47 5,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,72 1,95 1,54

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 9,81 11,41 7,46

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,20 0,57 0,72

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,20 0,93 0,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,83 0,64

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,58 2,32 2,24

Toplam: 120 41 27 34,25 29 52,80 52,56 39,16

TYT Türkçe eAAc daCBDDCdCdCDaAECDCDBADAeBbEABCcCCDe

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DcdbdAEA Ce  a EAEAd     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik  Ec   d c    E       ebE b  a  b        

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen        a  B         

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 4 44
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BATTAL 155 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,878 254,340 9 22 22 34 2834

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 27 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 29,10 27,34 20,94

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,65 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,66 2,72 1,68

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,74 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 13,31 11,49 8,53

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 8,08 9,47 5,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,72 1,95 1,54

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 9,81 11,41 7,46

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,20 0,57 0,72

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,20 0,93 0,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,83 0,64

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,58 2,32 2,24

Toplam: 120 61 14 57,50 48 52,80 52,56 39,16

TYT Türkçe cAAEDBDCBDbdEaCCbC ECDCDBADAB aEABCcCCDC

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal ccE B EAB DA BDEAEAB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik     CB   b EE   aEDa  bE  ACBE   D B EA 

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen       Ba            

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ALİ DERELİ 233 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,180 254,340 11 29 29 45 3290

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 27 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 29,10 27,34 20,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,66 2,72 1,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,74 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,31 11,49 8,53

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 8,08 9,47 5,91

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,72 1,95 1,54

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 9,81 11,41 7,46

Toplam: 120 59 20 54,00 45 52,80 52,56 39,16

TYT Türkçe DAAEDBaCBDDCECCCDCbECDCDdcDABBaEABbdCCDe

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEdCBAEABCDAbBDEAbAd     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik bc      D   EEA e DcC cEA c BEba   B    

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUKADDES MERVE 278 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,483 254,340 13 34 34 55 3580

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 27 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 3 29,25 73 29,10 27,34 20,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,66 2,72 1,68

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,74 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,31 11,49 8,53

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 8,08 9,47 5,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,72 1,95 1,54

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 9,81 11,41 7,46

Toplam: 120 54 9 51,75 43 52,80 52,56 39,16

TYT Türkçe ACBAE BBAD BDC dE CDC CECDDBCcaD AAD DCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCcEDCBAE eB  DBAaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBC   Eb  aDE   E E            Ab B     

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ORÇAN 201 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,758 254,340 21 49 49 110 4706

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 27 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 29,10 27,34 20,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,66 2,72 1,68

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,74 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,26 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 13,31 11,49 8,53

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 8,08 9,47 5,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,95 1,54

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 9,81 11,41 7,46

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,20 0,57 0,72

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,20 0,93 0,87

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,18 0,83 0,64

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 0,58 2,32 2,24

Toplam: 120 50 19 45,25 38 52,80 52,56 39,16

TYT Türkçe DAAEDdDCBDDCECbCcC EC CD  DABBbEABCACCDe

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEECB EABC     EA be     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik    eCB  e    EA     b DE   dBc          

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen cacc   E e  d e     

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR DELİCE 285 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,525 254,340 8 16 16 28 2642

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 27 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,10 27,34 20,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,65 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,66 2,72 1,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,74 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,31 11,49 8,53

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 8,08 9,47 5,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,72 1,95 1,54

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 9,81 11,41 7,46

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,20 0,57 0,72

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,20 0,93 0,87

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,18 0,83 0,64

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,58 2,32 2,24

Toplam: 120 63 14 59,50 50 52,80 52,56 39,16

TYT Türkçe dCBAEadBADABcCDCEdCDCCeECDDBCDBDEAADCDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEbcCBAEADBEAcBAEAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBCA   aA   ED  Ea     a      CA        

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen B         e  E  d   

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 2 25
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURCAN ÇOMRUK 995 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,560 254,340 1 3 3 6 1490

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 27 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,10 27,34 20,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,66 2,72 1,68

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,74 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 13,31 11,49 8,53

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 8,08 9,47 5,91

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,72 1,95 1,54

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 9,81 11,41 7,46

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,20 0,57 0,72

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,20 0,93 0,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,83 0,64

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,58 2,32 2,24

Toplam: 120 75 9 72,75 61 52,80 52,56 39,16

TYT Türkçe ACBAEaBBADABDCeCEdCDCCCEdDDBCDBDbAADeDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEEDCBAEADBEADBAEAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBC e EDACaD   AEEED   e    E CAE   D C 

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen BE                  

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELMA KESKİN 162 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,138 254,340 22 50 50 116 4817

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 27 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 29,10 27,34 20,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,65 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,66 2,72 1,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,74 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 13,31 11,49 8,53

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 8,08 9,47 5,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,95 1,54

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 9,81 11,41 7,46

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,20 0,57 0,72

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,20 0,93 0,87

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,18 0,83 0,64

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,58 2,32 2,24

Toplam: 120 49 17 44,75 37 52,80 52,56 39,16

TYT Türkçe DAcEcBDCBDDCECCCDC E  bDeADABBDEABCACCDb

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DcdCB EAe bAEBDEAEAd     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik               A  a    D   e B           

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen   e e aE    d   a   

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERKAN ŞAHAN 199 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,730 254,340 20 48 48 106 4639

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 27 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 6 22,50 56 29,10 27,34 20,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,66 2,72 1,68

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,74 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,26 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 13,31 11,49 8,53

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 8,08 9,47 5,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,95 1,54

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 9,81 11,41 7,46

Toplam: 120 48 11 45,25 38 52,80 52,56 39,16

TYT Türkçe Dc cDBD  DDeECCCDC    CD  DAeB EABCdCCDe

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEECBAEABCDA  DEAaA      

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik e           EE  D   abDE a CBE          

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 2 56
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ OKUMUŞ 327 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,390 254,340 24 54 54 138 5232

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 27 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 29,10 27,34 20,94

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,65 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 3,66 2,72 1,68

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,74 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 13,31 11,49 8,53

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 8,08 9,47 5,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,72 1,95 1,54

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 9,81 11,41 7,46

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,20 0,57 0,72

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,20 0,93 0,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,83 0,64

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,58 2,32 2,24

Toplam: 120 47 17 42,75 36 52,80 52,56 39,16

TYT Türkçe DAbEDBDCeDDeECCCDCbE  CD ADABd EABCeCCDC

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal  EdCBdEe d   B EAaAB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik      B  e cEaEA D a   DE    B         e 

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen        b            

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 2 25
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMERYA OKUMUŞ 249 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,490 254,340 19 47 47 98 4463

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 27 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 29,10 27,34 20,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,66 2,72 1,68

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,74 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 13,31 11,49 8,53

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 8,08 9,47 5,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,72 1,95 1,54

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 9,81 11,41 7,46

Toplam: 120 52 23 46,25 39 52,80 52,56 39,16

TYT Türkçe dCBAEaBBADA cC CE CeCCeEeDDeCbBcEcADCDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEEcCBAcADBd aeAaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBCb cEbAd bED AE      aB     CA   e    

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE SÜT 160 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,633 254,340 5 11 11 18 2165

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 27 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 29,10 27,34 20,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,66 2,72 1,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,74 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,31 11,49 8,53

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 8,08 9,47 5,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,72 1,95 1,54

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 9,81 11,41 7,46

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,20 0,57 0,72

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,20 0,93 0,87

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,18 0,83 0,64

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,58 2,32 2,24

Toplam: 120 67 11 64,25 54 52,80 52,56 39,16

TYT Türkçe DAdEDBDCBDDCECCCbC EC CDBADABBaEABCACCDC

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEECBAEABCDAcBDEAEAB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik   e  B  D  EEEA   b b  E  eCBE     B    

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen    d  Ba  c     B   

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARATAŞ 390 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,955 254,340 14 35 35 59 3656

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 27 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 29,10 27,34 20,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,66 2,72 1,68

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,74 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,31 11,49 8,53

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 8,08 9,47 5,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,72 1,95 1,54

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 9,81 11,41 7,46

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,20 0,57 0,72

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,20 0,93 0,87

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,18 0,83 0,64

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 0,58 2,32 2,24

Toplam: 120 56 20 51,00 43 52,80 52,56 39,16

TYT Türkçe bAeEcBDCBDDCECCCDCdce  c cDABBbEABCdCCDC

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEECB EABCeAdBDEAaAe     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik            E    D   CA E   Cdd C   B E C

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen    dd  E  d C CD d  

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENGÜ SU ARIK 252 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,573 254,340 1 13 13 23 2348

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 10 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 31,20 27,34 20,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,12 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,15 2,72 1,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,52 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,70 11,49 8,53

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 6,80 9,47 5,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,27 1,95 1,54

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 8,07 11,41 7,46

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,35 0,57 0,72

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,45 0,93 0,87

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,62 0,83 0,64

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,42 2,32 2,24

Toplam: 120 64 7 62,25 52 53,40 52,56 39,16

TYT Türkçe DAAbcBDCBDDCECCCDC ECDCDBADABBcEABCACCD 

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEECBAE BCDAcBDEAaAB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik     CB  D  E E  D   Cb E    BE     B    

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen        E      a     

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL YAMAN 250 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,973 254,340 3 23 23 36 2951

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 10 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 31,20 27,34 20,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,15 2,72 1,68

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,52 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,90 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,70 11,49 8,53

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 6,80 9,47 5,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,27 1,95 1,54

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 8,07 11,41 7,46

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,35 0,57 0,72

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,45 0,93 0,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,62 0,83 0,64

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,42 2,32 2,24

Toplam: 120 59 9 56,75 47 53,40 52,56 39,16

TYT Türkçe ACBAEcBBAD BDCDCEdCDCCCECDDBCDBDEAA aDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BdEEDCBAEAD EA dAcAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBC   EeA    e eE   C             B     

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen B                   

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE BOLAT 255 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,910 254,340 5 27 27 42 3161

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 10 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 31,20 27,34 20,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,12 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,15 2,72 1,68

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,52 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,70 11,49 8,53

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 6,80 9,47 5,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,27 1,95 1,54

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 8,07 11,41 7,46

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,35 0,57 0,72

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,45 0,93 0,87

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,62 0,83 0,64

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,42 2,32 2,24

Toplam: 120 59 16 55,00 46 53,40 52,56 39,16

TYT Türkçe DAAEDBDCBDDdECCCDCd C CDBADABB EABCdCCDe

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEECBAEAebDAccDEAEAB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik     b   D   EEA DEc   D  deCBc     B    

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen        a        d  c

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA AK 254 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,415 254,340 6 31 31 48 3367

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 10 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,20 27,34 20,94

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,12 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,15 2,72 1,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,52 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,70 11,49 8,53

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 6,80 9,47 5,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,27 1,95 1,54

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 8,07 11,41 7,46

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,35 0,57 0,72

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,45 0,93 0,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,62 0,83 0,64

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 1,42 2,32 2,24

Toplam: 120 58 18 53,50 45 53,40 52,56 39,16

TYT Türkçe DeAEcBDCdDDCECCCDddECDCDBADABBaEABCACCDC

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal Db CBAEAeCDAaBDEAEAa     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik            E         AbE   edE     B   C

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen cE deEa    E a      

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE CEVİZ 241 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,258 254,340 4 24 24 37 3021

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 10 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 31,20 27,34 20,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,12 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,15 2,72 1,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,52 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,70 11,49 8,53

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 6,80 9,47 5,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,27 1,95 1,54

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 8,07 11,41 7,46

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,35 0,57 0,72

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,45 0,93 0,87

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,62 0,83 0,64

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 1,42 2,32 2,24

Toplam: 120 60 16 56,00 47 53,40 52,56 39,16

TYT Türkçe dCBAEaBBADABDC CEbdbCCCEdDDBCDBcEAADCDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCdcDCBAE DBaADBAEAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EB    EDb    D AE E               B     

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen B e e   C    c  ae C

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
N YAĞMUR SADIK 191 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,195 254,340 2 20 20 32 2754

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 10 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 31,20 27,34 20,94

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,12 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,15 2,72 1,68

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,52 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 12,70 11,49 8,53

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 6,80 9,47 5,91

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,27 1,95 1,54

TYT Matematik 40 21 8 19,00 48 8,07 11,41 7,46

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,35 0,57 0,72

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,45 0,93 0,87

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,62 0,83 0,64

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 1,42 2,32 2,24

Toplam: 120 65 27 58,25 49 53,40 52,56 39,16

TYT Türkçe cCBAEaBBbDcdDCD EbdbCCCECDDBCDBDEAADCDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal      aBAa DBbAeBAEAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBCAb EaACaDEDAAdEE be CBC d  Cc  B D C 

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen dEe         ade aeDC

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 0 0
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN FIRAT 294 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,625 254,340 7 41 41 73 3987

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 10 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 31,20 27,34 20,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,12 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,15 2,72 1,68

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,52 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,70 11,49 8,53

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 6,80 9,47 5,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,27 1,95 1,54

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 8,07 11,41 7,46

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,35 0,57 0,72

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,45 0,93 0,87

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,62 0,83 0,64

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,42 2,32 2,24

Toplam: 120 52 11 49,25 41 53,40 52,56 39,16

TYT Türkçe DdAEcBDCBD CECCCDC Ee CDBADABBcEABCACCDC

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEECB EAeCDA eDEAEAB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik          dD     c                       

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen    d  eE    b   B   

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİGAR SUDE TEPE 247 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,895 254,340 9 44 44 88 4252

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 10 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 31,20 27,34 20,94

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 3,12 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,15 2,72 1,68

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,52 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 12,70 11,49 8,53

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 6,80 9,47 5,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,27 1,95 1,54

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 8,07 11,41 7,46

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,35 0,57 0,72

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,45 0,93 0,87

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,62 0,83 0,64

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 1,42 2,32 2,24

Toplam: 120 51 14 47,50 40 53,40 52,56 39,16

TYT Türkçe DAAEDBDCBDDCECCCDCdECD DBbcABBaEAB d  De

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal e    Ac BC   B EAaAB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik         a  E dA D     aEb ACBE     B    

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen     d BE      C B   

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA MUSTAFA 296 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,208 254,340 10 45 45 89 4293

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 10 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 31,20 27,34 20,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,15 2,72 1,68

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,52 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,90 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 12,70 11,49 8,53

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 6,80 9,47 5,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,27 1,95 1,54

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 8,07 11,41 7,46

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,35 0,57 0,72

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,45 0,93 0,87

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,62 0,83 0,64

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 1,42 2,32 2,24

Toplam: 120 52 19 47,25 39 53,40 52,56 39,16

TYT Türkçe DAAbcBDCeDeCECC DCAEeeCDBADABdcEABCACCDe

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEcCBdb BCe    E EbB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik         e  E E   E  C D    CB    D B    

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen     edBE      CedC  

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL TURUNÇ 262 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,640 254,340 8 43 43 83 4144

Puanı Hesaplanan: 67 67 538 13554

Katılımlar: 10 67 67 544 13883

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 31,20 27,34 20,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 3,23 2,75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,15 2,72 1,68

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,52 2,32 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,90 3,21 2,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,70 11,49 8,53

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 6,80 9,47 5,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,27 1,95 1,54

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 8,07 11,41 7,46

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,35 0,57 0,72

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,45 0,93 0,87

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,62 0,83 0,64

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,42 2,32 2,24

Toplam: 120 52 15 48,25 40 53,40 52,56 39,16

TYT Türkçe ACBAEaBBADAecCDCEACDCCdECDDBCDBcEAAD DeC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEdDdBAEADabADeAaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik EBC C  b                                

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen a               e  C

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
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