
OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1 50 102 816 6795

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9,7 10,4 7,12 9,3 8,6 7,15 5,3 5,9 3,78 5,3 5,7 3,89 29,6 30,7 21,94 207,190

Okul Ortalaması 10,1 5,7 8,71 11,5 5,5 10,12 5,2 4,5 4,04 4,8 3,2 3,97 31,6 19,0 26,84 221,710

KATILIMLAR

1 382 NESİBE SU CEYHAN 11A 13 3 12,25 8 0 8,00 13 4 12,00 19 5 17,75 53 12 50,00 291,418 1 1 1 102 468

2 347 ELİF AKGÜL 11A 6 0 6,00 9 0 9,00 20 5 18,75 16 9 13,75 51 14 47,50 284,555 2 2 2 109 541

3 305 EBRAR ERGÜVEN 11B 18 9 15,75 18 8 16,00 8 4 7,00 44 21 38,75 256,435 1 3 3 134 1027

4 0 BERAT KUZU 11B 15 8 13,00 24 6 22,50 5 10 2,50 44 24 38,00 254,538 2 4 4 139 1075

5 323 HATİCE KÜBRA ÇELİK 11B 15 10 12,50 20 8 18,00 7 9 4,75 42 27 35,25 246,337 3 5 5 149 1303

6 326 SELBİNAZ GÜNTÜRK 11A 9 2 8,50 16 2 15,50 13 11 10,25 38 15 34,25 245,366 3 6 6 151 1336

7 304 İLAYDA ÇINAR 11A 18 1 17,75 17 3 16,25 35 4 34,00 244,854 4 7 7 155 1351

8 320 MEDİNE ŞANLI 11C 17 8 15,00 18 5 16,75 3 1 2,75 38 14 34,50 243,757 1 8 8 158 1389

9 316 RAHİME SİVRİKAYA 11C 19 8 17,00 20 10 17,50 39 18 34,50 243,497 2 9 9 159 1398

10 386 HATİCE AKKUŞ 11B 20 8 18,00 19 11 16,25 39 19 34,25 242,616 4 10 10 161 1436

11 313 ZEYNEP DEMİR 11C 11 9 8,75 20 4 19,00 7 4 6,00 38 17 33,75 242,315 3 11 11 162 1448

12 402 MUHAMMED HACI 11C 17 8 15,00 19 9 16,75 3 3 2,25 39 20 34,00 242,254 4 12 12 163 1452

13 379 İLKNUR ZORBA 11B 17 9 14,75 20 10 17,50 2 4 1,00 39 23 33,25 240,032 5 13 13 166 1529

14 333 AHMET BOZDOĞANN 11B 14 8 12,00 20 7 18,25 4 7 2,25 38 22 32,50 238,135 6 14 14 171 1593

15 393 SARİYE ORÇAN 11A 20 4 19,00 16 13 12,75 36 17 31,75 237,951 5 15 15 172 1596

16 319 NİSA AKÇAM 11B 17 10 14,50 19 9 16,75 2 3 1,25 38 22 32,50 237,810 7 16 16 173 1600

17 299 SİMAY ORÇAN 11C 16 5 14,75 18 5 16,75 1 0 1,00 35 10 32,50 237,778 5 17 17 174 1601

18 350 ZEHRA KUMRU 11C 17 9 14,75 19 9 16,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 37 20 32,00 236,305 6 18 18 180 1655

19 501 KEVSR 11C 16 4 15,00 15 7 13,25 4 1 3,75 35 12 32,00 236,242 7 19 19 181 1658

20 348 GÜLSÜM NUR ÖZKAN 11A 14 1 13,75 8 5 6,75 3 8 1,00 13 11 10,25 38 25 31,75 236,063 6 20 20 182 1669

21 337 AYSİMA İLERİ 11B 18 9 15,75 20 9 17,75 0 7 -1,75 38 25 31,75 235,393 8 21 21 184 1688

22 318 NUR KALLİ 11A 9 7 7,25 8 1 7,75 5 1 4,75 12 7 10,25 34 16 30,00 231,648 7 22 22 190 1809

23 389 GÜL TAŞDEMİR 11B 16 9 13,75 19 11 16,25 1 3 0,25 36 23 30,25 231,144 9 23 23 191 1827

24 356 ALİ ENGİN TÜRKMEN 11B 13 11 10,25 21 8 19,00 2 7 0,25 36 26 29,50 229,345 10 24 24 197 1904

25 344 SEBİHA GÜL ARDIÇ 11A 10 2 9,50 13 5 11,75 10 8 8,00 33 15 29,25 229,011 8 25 26 199 1921

26 365 SEMRA YILDIRIM 11C 12 12 9,00 17 11 14,25 6 5 4,75 0 1 -0,25 35 29 27,75 224,237 8 26 28 220 2118

27 335 SEVDE BAYANA 11B 15 8 13,00 18 10 15,50 0 3 -0,75 33 21 27,75 223,727 11 27 30 225 2141

28 400 MERVE GÖK 11B 16 6 14,50 17 8 15,00 0 7 -1,75 33 21 27,75 223,532 12 28 31 226 2152

29 357 METİN GÜNEL 11C 12 3 11,25 16 7 14,25 2 0 2,00 30 10 27,50 223,203 9 29 32 228 2170

30 120 DÖNE ÇAKIROĞLU 11B 10 12 7,00 19 8 17,00 3 2 2,50 32 22 26,50 220,749 13 30 33 248 2281

31 307 BÜŞRA ORÇAN 11A 14 10 11,50 16 9 13,75 30 19 25,25 218,452 9 31 35 256 2397

32 345 SAADET ORÇAN 11C 16 4 15,00 12 9 9,75 1 0 1,00 29 13 25,75 217,455 10 32 36 258 2444

33 322 FATMA NUR BOZOKUL 11A 11 9 8,75 18 8 16,00 29 17 24,75 217,039 10 33 38 265 2470

34 351 VİLDAN KISA 11B 14 10 11,50 17 13 13,75 31 23 25,25 216,407 14 34 39 271 2504

35 375 ŞEVVAL KOZAN 11C 10 10 7,50 17 6 15,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 29 18 24,50 214,662 11 35 40 281 2591

36 330 SILA YAKAR 11B 14 11 11,25 14 13 10,75 2 1 1,75 30 25 23,75 211,930 15 36 41 303 2734

37 372 NİLGÜN KOÇYİĞİT 11A 5 2 4,50 1 1 0,75 8 11 5,25 14 9 11,75 28 23 22,25 208,769 11 37 44 326 2905

38 368 SUDE GÜNTÜRK 11B 10 10 7,50 17 8 15,00 1 4 0,00 28 22 22,50 208,660 16 38 45 327 2913

39 359 BERAT CAN CEVİZ 11B 12 8 10,00 15 12 12,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 29 26 22,50 208,325 17 39 46 330 2934

40 321 FATMANUR GÖZEL 11B 7 10 4,50 19 9 16,75 26 19 21,25 206,548 18 40 49 348 3026

41 369 AYŞE LİMON 11B 12 12 9,00 14 8 12,00 26 20 21,00 203,956 19 41 50 371 3197

42 352 YAREN KALLİ 11A 11 9 8,75 13 13 9,75 24 22 18,50 198,001 12 42 53 425 3522

43 325 ZEHRA TÜRKMEN 11A 9 2 8,50 7 8 5,00 4 2 3,50 20 12 17,00 192,137 13 43 58 470 3823

44 0 KİFAYETNUR 11A 6 9 3,75 1 4 0,00 6 6 4,50 9 9 6,75 22 28 15,00 186,873 14 44 63 518 4162

45 380 IRMAK GÜL 11A 7 5 5,75 7 3 6,25 14 8 12,00 178,322 15 45 74 602 4671

46 152 EMİRHAN ÖZBEK 11B 6 12 3,00 8 11 5,25 2 9 -0,25 4 3 3,25 20 35 11,25 175,558 20 46 75 615 4814

47 355 ÖKKEŞ NAR 11A 7 14 3,50 10 12 7,00 17 26 10,50 173,843 16 47 79 631 4911

48 308 ESRA NUR ÇALHAN 11A 3 14 -0,50 8 14 4,50 11 28 4,00 154,204 17 48 92 742 5824
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1 382 NESİBE SU CEYHAN 11A 13 3 12,25 8 0 8,00 13 4 12,00 19 5 17,75 53 12 50,00 291,418 1 1 1 102 468

2 347 ELİF AKGÜL 11A 6 0 6,00 9 0 9,00 20 5 18,75 16 9 13,75 51 14 47,50 284,555 2 2 2 109 541

3 305 EBRAR ERGÜVEN 11B 18 9 15,75 18 8 16,00 8 4 7,00 44 21 38,75 256,435 1 3 3 134 1027

4 0 BERAT KUZU 11B 15 8 13,00 24 6 22,50 5 10 2,50 44 24 38,00 254,538 2 4 4 139 1075

5 323 HATİCE KÜBRA ÇELİK 11B 15 10 12,50 20 8 18,00 7 9 4,75 42 27 35,25 246,337 3 5 5 149 1303
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15 393 SARİYE ORÇAN 11A 20 4 19,00 16 13 12,75 36 17 31,75 237,951 5 15 15 172 1596

16 319 NİSA AKÇAM 11B 17 10 14,50 19 9 16,75 2 3 1,25 38 22 32,50 237,810 7 16 16 173 1600

17 299 SİMAY ORÇAN 11C 16 5 14,75 18 5 16,75 1 0 1,00 35 10 32,50 237,778 5 17 17 174 1601

18 350 ZEHRA KUMRU 11C 17 9 14,75 19 9 16,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 37 20 32,00 236,305 6 18 18 180 1655

19 501 KEVSR 11C 16 4 15,00 15 7 13,25 4 1 3,75 35 12 32,00 236,242 7 19 19 181 1658

20 348 GÜLSÜM NUR ÖZKAN 11A 14 1 13,75 8 5 6,75 3 8 1,00 13 11 10,25 38 25 31,75 236,063 6 20 20 182 1669

21 337 AYSİMA İLERİ 11B 18 9 15,75 20 9 17,75 0 7 -1,75 38 25 31,75 235,393 8 21 21 184 1688

22 318 NUR KALLİ 11A 9 7 7,25 8 1 7,75 5 1 4,75 12 7 10,25 34 16 30,00 231,648 7 22 22 190 1809

23 389 GÜL TAŞDEMİR 11B 16 9 13,75 19 11 16,25 1 3 0,25 36 23 30,25 231,144 9 23 23 191 1827

24 356 ALİ ENGİN TÜRKMEN 11B 13 11 10,25 21 8 19,00 2 7 0,25 36 26 29,50 229,345 10 24 24 197 1904
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28 400 MERVE GÖK 11B 16 6 14,50 17 8 15,00 0 7 -1,75 33 21 27,75 223,532 12 28 31 226 2152

29 357 METİN GÜNEL 11C 12 3 11,25 16 7 14,25 2 0 2,00 30 10 27,50 223,203 9 29 32 228 2170

30 120 DÖNE ÇAKIROĞLU 11B 10 12 7,00 19 8 17,00 3 2 2,50 32 22 26,50 220,749 13 30 33 248 2281

31 307 BÜŞRA ORÇAN 11A 14 10 11,50 16 9 13,75 30 19 25,25 218,452 9 31 35 256 2397
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33 322 FATMA NUR BOZOKUL 11A 11 9 8,75 18 8 16,00 29 17 24,75 217,039 10 33 38 265 2470
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1 50 102 816 6795

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9,7 10,4 7,12 9,3 8,6 7,15 5,3 5,9 3,78 5,3 5,7 3,89 29,6 30,7 21,94 207,190

Okul Ortalaması 10,1 5,7 8,71 11,5 5,5 10,12 5,2 4,5 4,04 4,8 3,2 3,97 31,6 19,0 26,84 221,710

KATILIMLAR

1 382 NESİBE SU CEYHAN 11A 13 3 12,25 8 0 8,00 13 4 12,00 19 5 17,75 53 12 50,00 291,418 1 1 1 102 468

2 347 ELİF AKGÜL 11A 6 0 6,00 9 0 9,00 20 5 18,75 16 9 13,75 51 14 47,50 284,555 2 2 2 109 541

3 305 EBRAR ERGÜVEN 11B 18 9 15,75 18 8 16,00 8 4 7,00 44 21 38,75 256,435 1 3 3 134 1027

4 0 BERAT KUZU 11B 15 8 13,00 24 6 22,50 5 10 2,50 44 24 38,00 254,538 2 4 4 139 1075

5 323 HATİCE KÜBRA ÇELİK 11B 15 10 12,50 20 8 18,00 7 9 4,75 42 27 35,25 246,337 3 5 5 149 1303

6 326 SELBİNAZ GÜNTÜRK 11A 9 2 8,50 16 2 15,50 13 11 10,25 38 15 34,25 245,366 3 6 6 151 1336

7 304 İLAYDA ÇINAR 11A 18 1 17,75 17 3 16,25 35 4 34,00 244,854 4 7 7 155 1351

8 320 MEDİNE ŞANLI 11C 17 8 15,00 18 5 16,75 3 1 2,75 38 14 34,50 243,757 1 8 8 158 1389

9 316 RAHİME SİVRİKAYA 11C 19 8 17,00 20 10 17,50 39 18 34,50 243,497 2 9 9 159 1398

10 386 HATİCE AKKUŞ 11B 20 8 18,00 19 11 16,25 39 19 34,25 242,616 4 10 10 161 1436

11 313 ZEYNEP DEMİR 11C 11 9 8,75 20 4 19,00 7 4 6,00 38 17 33,75 242,315 3 11 11 162 1448

12 402 MUHAMMED HACI 11C 17 8 15,00 19 9 16,75 3 3 2,25 39 20 34,00 242,254 4 12 12 163 1452

13 379 İLKNUR ZORBA 11B 17 9 14,75 20 10 17,50 2 4 1,00 39 23 33,25 240,032 5 13 13 166 1529

14 333 AHMET BOZDOĞANN 11B 14 8 12,00 20 7 18,25 4 7 2,25 38 22 32,50 238,135 6 14 14 171 1593

15 393 SARİYE ORÇAN 11A 20 4 19,00 16 13 12,75 36 17 31,75 237,951 5 15 15 172 1596

16 319 NİSA AKÇAM 11B 17 10 14,50 19 9 16,75 2 3 1,25 38 22 32,50 237,810 7 16 16 173 1600

17 299 SİMAY ORÇAN 11C 16 5 14,75 18 5 16,75 1 0 1,00 35 10 32,50 237,778 5 17 17 174 1601

18 350 ZEHRA KUMRU 11C 17 9 14,75 19 9 16,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 37 20 32,00 236,305 6 18 18 180 1655

19 501 KEVSR 11C 16 4 15,00 15 7 13,25 4 1 3,75 35 12 32,00 236,242 7 19 19 181 1658

20 348 GÜLSÜM NUR ÖZKAN 11A 14 1 13,75 8 5 6,75 3 8 1,00 13 11 10,25 38 25 31,75 236,063 6 20 20 182 1669

21 337 AYSİMA İLERİ 11B 18 9 15,75 20 9 17,75 0 7 -1,75 38 25 31,75 235,393 8 21 21 184 1688

22 318 NUR KALLİ 11A 9 7 7,25 8 1 7,75 5 1 4,75 12 7 10,25 34 16 30,00 231,648 7 22 22 190 1809

23 389 GÜL TAŞDEMİR 11B 16 9 13,75 19 11 16,25 1 3 0,25 36 23 30,25 231,144 9 23 23 191 1827

24 356 ALİ ENGİN TÜRKMEN 11B 13 11 10,25 21 8 19,00 2 7 0,25 36 26 29,50 229,345 10 24 24 197 1904

25 344 SEBİHA GÜL ARDIÇ 11A 10 2 9,50 13 5 11,75 10 8 8,00 33 15 29,25 229,011 8 25 26 199 1921

26 365 SEMRA YILDIRIM 11C 12 12 9,00 17 11 14,25 6 5 4,75 0 1 -0,25 35 29 27,75 224,237 8 26 28 220 2118

27 335 SEVDE BAYANA 11B 15 8 13,00 18 10 15,50 0 3 -0,75 33 21 27,75 223,727 11 27 30 225 2141

28 400 MERVE GÖK 11B 16 6 14,50 17 8 15,00 0 7 -1,75 33 21 27,75 223,532 12 28 31 226 2152

29 357 METİN GÜNEL 11C 12 3 11,25 16 7 14,25 2 0 2,00 30 10 27,50 223,203 9 29 32 228 2170

30 120 DÖNE ÇAKIROĞLU 11B 10 12 7,00 19 8 17,00 3 2 2,50 32 22 26,50 220,749 13 30 33 248 2281

31 307 BÜŞRA ORÇAN 11A 14 10 11,50 16 9 13,75 30 19 25,25 218,452 9 31 35 256 2397

32 345 SAADET ORÇAN 11C 16 4 15,00 12 9 9,75 1 0 1,00 29 13 25,75 217,455 10 32 36 258 2444

33 322 FATMA NUR BOZOKUL 11A 11 9 8,75 18 8 16,00 29 17 24,75 217,039 10 33 38 265 2470

34 351 VİLDAN KISA 11B 14 10 11,50 17 13 13,75 31 23 25,25 216,407 14 34 39 271 2504

35 375 ŞEVVAL KOZAN 11C 10 10 7,50 17 6 15,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 29 18 24,50 214,662 11 35 40 281 2591

36 330 SILA YAKAR 11B 14 11 11,25 14 13 10,75 2 1 1,75 30 25 23,75 211,930 15 36 41 303 2734

37 372 NİLGÜN KOÇYİĞİT 11A 5 2 4,50 1 1 0,75 8 11 5,25 14 9 11,75 28 23 22,25 208,769 11 37 44 326 2905

38 368 SUDE GÜNTÜRK 11B 10 10 7,50 17 8 15,00 1 4 0,00 28 22 22,50 208,660 16 38 45 327 2913

39 359 BERAT CAN CEVİZ 11B 12 8 10,00 15 12 12,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 29 26 22,50 208,325 17 39 46 330 2934

40 321 FATMANUR GÖZEL 11B 7 10 4,50 19 9 16,75 26 19 21,25 206,548 18 40 49 348 3026

41 369 AYŞE LİMON 11B 12 12 9,00 14 8 12,00 26 20 21,00 203,956 19 41 50 371 3197

42 352 YAREN KALLİ 11A 11 9 8,75 13 13 9,75 24 22 18,50 198,001 12 42 53 425 3522

43 325 ZEHRA TÜRKMEN 11A 9 2 8,50 7 8 5,00 4 2 3,50 20 12 17,00 192,137 13 43 58 470 3823

44 0 KİFAYETNUR 11A 6 9 3,75 1 4 0,00 6 6 4,50 9 9 6,75 22 28 15,00 186,873 14 44 63 518 4162

45 380 IRMAK GÜL 11A 7 5 5,75 7 3 6,25 14 8 12,00 178,322 15 45 74 602 4671

46 152 EMİRHAN ÖZBEK 11B 6 12 3,00 8 11 5,25 2 9 -0,25 4 3 3,25 20 35 11,25 175,558 20 46 75 615 4814

47 355 ÖKKEŞ NAR 11A 7 14 3,50 10 12 7,00 17 26 10,50 173,843 16 47 79 631 4911

48 308 ESRA NUR ÇALHAN 11A 3 14 -0,50 8 14 4,50 11 28 4,00 154,204 17 48 92 742 5824

                                                1 / 2



OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1 50 102 816 6795

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9,7 10,4 7,12 9,3 8,6 7,15 5,3 5,9 3,78 5,3 5,7 3,89 29,6 30,7 21,94 207,190

Okul Ortalaması 10,1 5,7 8,71 11,5 5,5 10,12 5,2 4,5 4,04 4,8 3,2 3,97 31,6 19,0 26,84 221,710

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL ŞAHİN 516 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,000 207,190 1 49 101 787 6299

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 1 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 0,00 26,84 21,94

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ORÇAN 307 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,452 207,190 9 31 35 256 2397

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 17 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 14 10 11,50 38 9,00 4,04 3,78

Fizik 10 4 2 3,50 35 2,75 1,08 1,12

Kimya 10 7 3 6,25 63 4,13 1,56 1,66

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,62 1,34 1,12

TYT Fen 30 16 9 13,75 46 10,50 3,97 3,89

Toplam: 120 30 19 25,25 21 25,75 26,84 21,94

TYT Matematik bDeE    BACdCDCAaca CbADCaeCd 

Cevap Anahtarı B CDBEBDEEBACECDCABABCCCADCEACAD

TYT Fen AecA D   DccaEAEADCEedDBdEc ED

Cevap Anahtarı B ABEACDADCDDBEEAEADCEAEDBBEEBED

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 1 3 14
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 4 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 4 3 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 3 1 75
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 6 2 0 33
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 4 2 2 50

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 8 7 1 88
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 5 3 1 60
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AKGÜL 347 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,555 207,190 2 2 2 109 541

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 17 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 6 0 6,00 20 3,85 8,71 7,12

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 0,50 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 4 0 4,00 40 0,24 2,38 0,98

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,10 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,56 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 9 0 9,00 30 2,40 10,12 7,15

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 9,00 4,04 3,78

Fizik 10 4 4 3,00 30 2,75 1,08 1,12

Kimya 10 6 4 5,00 50 4,13 1,56 1,66

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 3,62 1,34 1,12

TYT Fen 30 16 9 13,75 46 10,50 3,97 3,89

Toplam: 120 51 14 47,50 40 25,75 26,84 21,94

TYT Türkçe               B  ED  CD C     

Cevap Anahtarı B ECAECBAAEDBABABEBEDAECDACDAEDC

TYT Sosyal   B         A  BCA   EEBC     

Cevap Anahtarı B EDBEACABECEBAECBCADDBEEBCCCCAD

TYT Matematik CDBE  E Bbeb DCABABC CAeCEACdD

Cevap Anahtarı B CDBEBDEEBACECDCABABCCCADCEACAD

TYT Fen Ac  CDeDeeDBEEeEecCcA DBdEE E 

Cevap Anahtarı B ABEACDADCDDBEEAEADCEAEDBBEEBED

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Yazım Kuralları 5 2 0 40
Noktalama İşaretleri 3 1 0 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 0 0 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 3 2 43
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 6 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 4 3 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 3 0 75
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 2 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 6 3 3 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 4 1 1 25

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 8 4 4 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 5 3 0 60
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA NUR ÇALHAN 308 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,204 207,190 17 48 92 742 5824

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 17 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 3 14 -0,50 -2 9,00 4,04 3,78

Fizik 10 1 3 0,25 3 2,75 1,08 1,12

Kimya 10 2 7 0,25 3 4,13 1,56 1,66

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,62 1,34 1,12

TYT Fen 30 8 14 4,50 15 10,50 3,97 3,89

Toplam: 120 11 28 4,00 3 25,75 26,84 21,94

TYT Matematik d c Be  cAec cdAc e aa   d   b

Cevap Anahtarı B CDBEBDEEBACECDCABABCCCADCEACAD

TYT Fen  B   cd  eccbaA bDddAED BbbaEa

Cevap Anahtarı B ABEACDADCDDBEEAEADCEAEDBBEEBED

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 1 4 14
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 0 3 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 1 3 13
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 0 3 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 6 0 3 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 4 1 0 25

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 8 2 5 25
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 5 1 4 20
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Hormonların özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR BOZOKUL 322 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,039 207,190 10 33 38 265 2470

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 17 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 11 9 8,75 29 9,00 4,04 3,78

Fizik 10 6 2 5,50 55 2,75 1,08 1,12

Kimya 10 6 3 5,25 53 4,13 1,56 1,66

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,62 1,34 1,12

TYT Fen 30 18 8 16,00 53 10,50 3,97 3,89

Toplam: 120 29 17 24,75 21 25,75 26,84 21,94

TYT Matematik  bCeECb Ca BAdACD baABa     b 

Cevap Anahtarı A DACAECDACCCBABACDCECABEEDBEBDC

TYT Fen eCDeDCB  AECDAE EbceDEaaE BDcA

Cevap Anahtarı A DCDADCBEAAECDAEAEEBDDEBEEBBDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 0 2 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 4 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 3 5 38
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 2 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 6 4 2 67
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 4 2 0 50

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 8 6 1 75
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 5 3 2 60
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM NUR ÖZKAN 348 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,063 207,190 6 20 20 182 1669

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 17 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 1 13,75 46 3,85 8,71 7,12

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 0,50 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,24 2,38 0,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,10 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 0,56 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 8 5 6,75 23 2,40 10,12 7,15

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 9,00 4,04 3,78

Fizik 10 4 3 3,25 33 2,75 1,08 1,12

Kimya 10 5 4 4,00 40 4,13 1,56 1,66

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,62 1,34 1,12

TYT Fen 30 13 11 10,25 34 10,50 3,97 3,89

Toplam: 120 38 25 31,75 26 25,75 26,84 21,94

TYT Türkçe       AAEDBABdB  ED  CDAC     

Cevap Anahtarı B ECAECBAAEDBABABEBEDAECDACDAEDC

TYT Sosyal Ee Ec eB            BEE e  CdD

Cevap Anahtarı B EDBEACABECEBAECBCADDBEEBCCCCAD

TYT Matematik  a c    a  bdaCA dB          c

Cevap Anahtarı B CDBEBDEEBACECDCABABCCCADCEACAD

TYT Fen  B e DcDCebB bAaADCc dDBcEaa D

Cevap Anahtarı B ABEACDADCDDBEEAEADCEAEDBBEEBED
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Yazım Kuralları 5 2 0 40
Noktalama İşaretleri 3 1 1 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 2 2 29
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 2 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 0 2 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 1 1 17
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 1 1 13
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 0 2 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 6 3 2 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 4 1 1 25

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 8 4 4 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 5 2 2 40
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ÇINAR 304 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,854 207,190 4 7 7 155 1351

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 17 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 9,00 4,04 3,78

Fizik 10 5 1 4,75 48 2,75 1,08 1,12

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,13 1,56 1,66

Biyoloji 10 4 0 4,00 40 3,62 1,34 1,12

TYT Fen 30 17 3 16,25 54 10,50 3,97 3,89

Toplam: 120 35 4 34,00 28 25,75 26,84 21,94

TYT Matematik DAC ECDAC CBABeCDC  AB      D 

Cevap Anahtarı A DACAECDACCCBABACDCECABEEDBEBDC

TYT Fen eC  DCB  AcCDAEAEbBD E    BDE 

Cevap Anahtarı A DCDADCBEAAECDAEAEEBDDEBEEBBDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 3 0 43
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 5 0 83
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 5 0 63
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 2 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 2 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 6 3 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 4 2 0 50

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 8 7 1 88
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 5 1 0 20
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK GÜL 380 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,322 207,190 15 45 74 602 4671

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 17 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 9,00 4,04 3,78

Fizik 10 2 0 2,00 20 2,75 1,08 1,12

Kimya 10 3 2 2,50 25 4,13 1,56 1,66

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 3,62 1,34 1,12

TYT Fen 30 7 3 6,25 21 10,50 3,97 3,89

Toplam: 120 14 8 12,00 10 25,75 26,84 21,94

TYT Matematik  e      B b   CA dB  bAbC    D

Cevap Anahtarı B CDBEBDEEBACECDCABABCCCADCEACAD

TYT Fen      D  C eBE b  D  bED       

Cevap Anahtarı B ABEACDADCDDBEEAEADCEAEDBBEEBED

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 2 0 29
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 2 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 1 4 13
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 0 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 6 2 0 33
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 4 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 8 1 2 13
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 5 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KİFAYETNUR 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,873 207,190 14 44 63 518 4162

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 17 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 6 9 3,75 13 3,85 8,71 7,12

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,50 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,24 2,38 0,98

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,10 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 0,56 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 1 4 0,00 0 2,40 10,12 7,15

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 9,00 4,04 3,78

Fizik 10 4 3 3,25 33 2,75 1,08 1,12

Kimya 10 0 5 -1,25 -13 4,13 1,56 1,66

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 3,62 1,34 1,12

TYT Fen 30 9 9 6,75 23 10,50 3,97 3,89

Toplam: 120 22 28 15,00 13 25,75 26,84 21,94

TYT Türkçe      CADb  acBE dd a aAc   e  

Cevap Anahtarı A CDEADCADCEADEBEBABABDEAABCEACE

TYT Sosyal                     d bEab    

Cevap Anahtarı A CEBACAEBDEDDACBCEABECBEEBDACCC

TYT Matematik   C  CDA   ad A   bb B b    a 

Cevap Anahtarı A DACAECDACCCBABACDCECABEEDBEBDC

TYT Fen DC eD  Ecdb  e bb  ec   E BDEA

Cevap Anahtarı A DCDADCBEAAECDAEAEEBDDEBEEBBDEA
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Yazım Kuralları 5 1 2 20
Noktalama İşaretleri 3 1 1 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 0 0 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 1 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 1 1 14
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 2 1 33
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 1 3 13
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 0 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 6 3 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 4 1 2 25

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 8 0 5 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 5 1 1 20
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESİBE SU CEYHAN 382 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,418 207,190 1 1 1 102 468

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 17 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 3 12,25 41 3,85 8,71 7,12

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,50 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,24 2,38 0,98

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,10 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 0,56 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 8 0 8,00 27 2,40 10,12 7,15

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 9,00 4,04 3,78

Fizik 10 5 2 4,50 45 2,75 1,08 1,12

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,13 1,56 1,66

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 3,62 1,34 1,12

TYT Fen 30 19 5 17,75 59 10,50 3,97 3,89

Toplam: 120 53 12 50,00 42 25,75 26,84 21,94

TYT Türkçe      C DCEc EBEBAdcB EAA      

Cevap Anahtarı A CDEADCADCEADEBEBABABDEAABCEACE

TYT Sosyal                     C EEBDACC 

Cevap Anahtarı A CEBACAEBDEDDACBCEABECBEEBDACCC

TYT Matematik DdC EC ACaeaABA D E  B    E   

Cevap Anahtarı A DACAECDACCCBABACDCECABEEDBEBDC

TYT Fen eCDeD BE  ECDAEAbbBD E  EBBDEb

Cevap Anahtarı A DCDADCBEAAECDAEAEEBDDEBEEBBDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Yazım Kuralları 5 3 1 60
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 0 0 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 3 1 43
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 4 0 67
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 1 1 13
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 3 1 75
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 1 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 6 3 2 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 4 2 0 50

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 8 7 1 88
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 5 2 0 40
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Hormonların özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİLGÜN KOÇYİĞİT 372 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,769 207,190 11 37 44 326 2905

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 17 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 5 2 4,50 15 3,85 8,71 7,12

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 0,50 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,24 2,38 0,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,10 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,56 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 1 1 0,75 3 2,40 10,12 7,15

Matematik-1 30 8 11 5,25 18 9,00 4,04 3,78

Fizik 10 3 5 1,75 18 2,75 1,08 1,12

Kimya 10 5 2 4,50 45 4,13 1,56 1,66

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,62 1,34 1,12

TYT Fen 30 14 9 11,75 39 10,50 3,97 3,89

Toplam: 120 28 23 22,25 19 25,75 26,84 21,94

TYT Türkçe       A     dA       CDAd     

Cevap Anahtarı B ECAECBAAEDBABABEBEDAECDACDAEDC

TYT Sosyal d B                           

Cevap Anahtarı B EDBEACABECEBAECBCADDBEEBCCCCAD

TYT Matematik ba    a BdecdcCABAB a  DC   ce

Cevap Anahtarı B CDBEBDEEBACECDCABABCCCADCEACAD

TYT Fen Aed dD eCeDB bA AD cAEDB EbaE 

Cevap Anahtarı B ABEACDADCDDBEEAEADCEAEDBBEEBED

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Yazım Kuralları 5 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 1 0 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 0 0 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 0 3 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 3 2 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 2 3 25
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 1 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 2 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 6 2 3 33
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 4 1 2 25

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 8 4 2 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 5 2 2 40
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR KALLİ 318 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,648 207,190 7 22 22 190 1809

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 17 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 9 7 7,25 24 3,85 8,71 7,12

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,50 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,24 2,38 0,98

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,10 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 0,56 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 8 1 7,75 26 2,40 10,12 7,15

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 9,00 4,04 3,78

Fizik 10 3 2 2,50 25 2,75 1,08 1,12

Kimya 10 7 3 6,25 63 4,13 1,56 1,66

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 3,62 1,34 1,12

TYT Fen 30 12 7 10,25 34 10,50 3,97 3,89

Toplam: 120 34 16 30,00 25 25,75 26,84 21,94

TYT Türkçe       AAEDBddbaEa Dc  DAe     

Cevap Anahtarı B ECAECBAAEDBABABEBEDAECDACDAEDC

TYT Sosyal                     BEEcC CCAD

Cevap Anahtarı B EDBEACABECEBAECBCADDBEEBCCCCAD

TYT Matematik  D      d      AB    CA       

Cevap Anahtarı B CDBEBDEEBACECDCABABCCCADCEACAD

TYT Fen  B   De CeDBdEAEAbCcb DB  a   

Cevap Anahtarı B ABEACDADCDDBEEAEADCEAEDBBEEBED
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
Yazım Kuralları 5 2 1 40
Noktalama İşaretleri 3 0 3 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 0 0 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 1 0 14
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 1 0 17
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 2 0 25
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 6 2 2 33
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 4 1 0 25

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 8 6 2 75
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 5 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖKKEŞ NAR 355 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,843 207,190 16 47 79 631 4911

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 17 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 7 14 3,50 12 9,00 4,04 3,78

Fizik 10 5 4 4,00 40 2,75 1,08 1,12

Kimya 10 2 3 1,25 13 4,13 1,56 1,66

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 3,62 1,34 1,12

TYT Fen 30 10 12 7,00 23 10,50 3,97 3,89

Toplam: 120 17 26 10,50 9 25,75 26,84 21,94

TYT Matematik bbC EebAed dbeAa dE dB  b Ed  

Cevap Anahtarı A DACAECDACCCBABACDCECABEEDBEBDC

TYT Fen eeeeD BEAAbCeA  d   DEe cadD e

Cevap Anahtarı A DCDADCBEAAECDAEAEEBDDEBEEBBDEA
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 2 4 29
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 1 3 17
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 0 4 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 3 1 75
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 6 1 4 17
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 8 2 3 25
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 5 2 2 40
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARİYE ORÇAN 393 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,951 207,190 5 15 15 172 1596

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 17 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 9,00 4,04 3,78

Fizik 10 3 6 1,50 15 2,75 1,08 1,12

Kimya 10 6 4 5,00 50 4,13 1,56 1,66

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,62 1,34 1,12

TYT Fen 30 16 13 12,75 43 10,50 3,97 3,89

Toplam: 120 36 17 31,75 26 25,75 26,84 21,94

TYT Matematik bACAECDACaCBAaACDC CAB E  E b 

Cevap Anahtarı A DACAECDACCCBABACDCECABEEDBEBDC

TYT Fen eC daCBdecbCDAbcEEBcDEBdEeBDEb

Cevap Anahtarı A DCDADCBEAAECDAEAEEBDDEBEEBBDEA
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 2 1 29
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 5 1 83
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 6 1 75
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 3 1 75
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 2 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 6 2 3 33
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 4 1 3 25

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 8 4 4 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 5 4 1 80
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEBİHA GÜL ARDIÇ 344 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,011 207,190 8 25 26 199 1921

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 17 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 2 9,50 32 3,85 8,71 7,12

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 9,00 4,04 3,78

Fizik 10 2 2 1,50 15 2,75 1,08 1,12

Kimya 10 6 1 5,75 58 4,13 1,56 1,66

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 3,62 1,34 1,12

TYT Fen 30 10 8 8,00 27 10,50 3,97 3,89

Toplam: 120 33 15 29,25 24 25,75 26,84 21,94

TYT Türkçe      b DC  DE EBAB B  Ad      

Cevap Anahtarı A CDEADCADCEADEBEBABABDEAABCEACE

TYT Matematik bAC ECDAbe  ABACD   eB    E a 

Cevap Anahtarı A DACAECDACCCBABACDCECABEEDBEBDC

TYT Fen bCa D     ECDAEd   D Ecac a dA

Cevap Anahtarı A DCDADCBEAAECDAEAEEBDDEBEEBBDEA
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Yazım Kuralları 5 3 0 60
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 2 1 29
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 5 0 83
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 1 3 13
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 3 1 75
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 6 2 2 33
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 4 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 8 6 1 75
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 5 1 3 20
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELBİNAZ GÜNTÜRK 326 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,366 207,190 3 6 6 151 1336

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 17 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 0,50 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,24 2,38 0,98

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,10 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,56 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 9 2 8,50 28 2,40 10,12 7,15

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 9,00 4,04 3,78

Fizik 10 3 6 1,50 15 2,75 1,08 1,12

Kimya 10 6 1 5,75 58 4,13 1,56 1,66

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,62 1,34 1,12

TYT Fen 30 13 11 10,25 34 10,50 3,97 3,89

Toplam: 120 38 15 34,25 29 25,75 26,84 21,94

TYT Sosyal   B cCAeEC          BEE C     

Cevap Anahtarı B EDBEACABECEBAECBCADDBEEBCCCCAD

TYT Matematik  D      B  ECD AB a CCAbCEACAD

Cevap Anahtarı B CDBEBDEEBACECDCABABCCCADCEACAD

TYT Fen bcdb DdDCeDBEE cAD  AaDa bb ED

Cevap Anahtarı B ABEACDADCDDBEEAEADCEAEDBBEEBED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 4 2 57
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 4 0 57
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 4 0 67
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 3 2 38
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 3 0 75
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 6 3 2 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 4 0 4 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 8 4 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 5 2 2 40
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN KALLİ 352 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,001 207,190 12 42 53 425 3522

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 17 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 11 9 8,75 29 9,00 4,04 3,78

Fizik 10 4 4 3,00 30 2,75 1,08 1,12

Kimya 10 5 4 4,00 40 4,13 1,56 1,66

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 3,62 1,34 1,12

TYT Fen 30 13 13 9,75 33 10,50 3,97 3,89

Toplam: 120 24 22 18,50 15 25,75 26,84 21,94

TYT Matematik  e  c   BbCEC CA  d abAcCEdCdD

Cevap Anahtarı B CDBEBDEEBACECDCABABCCCADCEACAD

TYT Fen ABccbDe C cdbEA ADCbbcDBeE cEa

Cevap Anahtarı B ABEACDADCDDBEEAEADCEAEDBBEEBED
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 3 2 43
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 3 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 1 6 13
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 2 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 6 2 2 33
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 4 2 2 50

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 8 5 2 63
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 5 2 2 40
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA TÜRKMEN 325 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,137 207,190 13 43 58 470 3823

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 17 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 9 2 8,50 28 3,85 8,71 7,12

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 9,00 4,04 3,78

Fizik 10 1 0 1,00 10 2,75 1,08 1,12

Kimya 10 1 1 0,75 8 4,13 1,56 1,66

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 3,62 1,34 1,12

TYT Fen 30 4 2 3,50 12 10,50 3,97 3,89

Toplam: 120 20 12 17,00 14 25,75 26,84 21,94

TYT Türkçe       A   B BABEa D  Cb C     

Cevap Anahtarı B ECAECBAAEDBABABEBEDAECDACDAEDC

TYT Matematik  aeE  E Bd    CA Ae d  bCc a  

Cevap Anahtarı B CDBEBDEEBACECDCABABCCCADCEACAD

TYT Fen         C D b       b       ED

Cevap Anahtarı B ABEACDADCDDBEEAEADCEAEDBBEEBED
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Yazım Kuralları 5 2 0 40
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 3 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 0 4 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 2 2 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 6 1 0 17
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 4 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 8 1 0 13
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 5 2 0 40
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BOZDOĞANN 333 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,135 207,190 6 14 14 171 1593

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 20 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 8 12,00 40 11,35 8,71 7,12

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,45 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 3,54 2,38 0,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,65 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,09 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 20 7 18,25 61 14,72 10,12 7,15

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 1,21 4,04 3,78

Toplam: 120 38 22 32,50 27 28,28 26,84 21,94

TYT Türkçe CcEd dADCEADEaEBe  BaEAd   d  

Cevap Anahtarı A CDEADCADCEADEBEBABABDEAABCEACE

TYT Sosyal CEa CeEBDED b BeEABbCeEEcDACCC

Cevap Anahtarı A CEBACAEBDEDDACBCEABECBEEBDACCC

TYT Matematik e ae C A d aAed      B        

Cevap Anahtarı A DACAECDACCCBABACDCECABEEDBEBDC
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 2 2 40
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Yazım Kuralları 5 5 0 100
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 4 2 57
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 1 1 14
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 1 2 17
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 1 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ENGİN TÜRKMEN 356 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,345 207,190 10 24 24 197 1904

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 20 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 11 10,25 34 11,35 8,71 7,12

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,45 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 3,54 2,38 0,98

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,65 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 21 8 19,00 63 14,72 10,12 7,15

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 1,21 4,04 3,78

Toplam: 120 36 26 29,50 25 28,28 26,84 21,94

TYT Türkçe beA   AdbcBdBABbBdaAECDAa   aC

Cevap Anahtarı B ECAECBAAEDBABABEBEDAECDACDAEDC

TYT Sosyal EDBceCbBECcdAEe CADeBEEBCCCCdD

Cevap Anahtarı B EDBEACABECEBAECBCADDBEEBCCCCAD

TYT Matematik ac      Bb    bAad         a  

Cevap Anahtarı B CDBEBDEEBACECDCABABCCCADCEACAD
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 1 1 20
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Yazım Kuralları 5 2 3 40
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 4 3 57
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 0 3 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 0 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE LİMON 369 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,956 207,190 19 41 50 371 3197

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 20 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 12 12 9,00 30 11,35 8,71 7,12

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 5,45 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 3,54 2,38 0,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,65 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,09 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 14 8 12,00 40 14,72 10,12 7,15

Toplam: 120 26 20 21,00 18 28,28 26,84 21,94

TYT Türkçe bcaeDCAbCE adebBeBcBDaAA C    

Cevap Anahtarı A CDEADCADCEADEBEBABABDEAABCEACE

TYT Sosyal CEBACA B E DbaaeEAebecEEB     

Cevap Anahtarı A CEBACAEBDEDDACBCEABECBEEBDACCC
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 1 4 20
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Yazım Kuralları 5 1 3 20
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 1 0 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 6 0 86
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA İLERİ 337 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,393 207,190 8 21 21 184 1688

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 20 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 18 9 15,75 53 11,35 8,71 7,12

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,45 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,54 2,38 0,98

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,65 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 20 9 17,75 59 14,72 10,12 7,15

Matematik-1 30 0 7 -1,75 -6 1,21 4,04 3,78

Toplam: 120 38 25 31,75 26 28,28 26,84 21,94

TYT Türkçe CD caCADCcAaEBEBAe dDEAAd EAeb

Cevap Anahtarı A CDEADCADCEADEBEBABABDEAABCEACE

TYT Sosyal dEBACAddDEebedBCEABdC EEBbACCC

Cevap Anahtarı A CEBACAEBDEDDACBCEABECBEEBDACCC

TYT Matematik e       b    ed    d c       a

Cevap Anahtarı A DACAECDACCCBABACDCECABEEDBEBDC
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 2 2 40
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Yazım Kuralları 5 3 2 60
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 5 2 71
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT CAN CEVİZ 359 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,325 207,190 17 39 46 330 2934

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 20 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 12 8 10,00 33 11,35 8,71 7,12

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 5,45 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 3,54 2,38 0,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,65 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,09 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 15 12 12,00 40 14,72 10,12 7,15

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 1,21 4,04 3,78

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 0,35 1,08 1,12

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,38 1,56 1,66

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,26 1,34 1,12

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 0,99 3,97 3,89

Toplam: 120 29 26 22,50 19 28,28 26,84 21,94

TYT Türkçe ea   aAcCE DE EB dAdDbAA   A b

Cevap Anahtarı A CDEADCADCEADEBEBABABDEAABCEACE

TYT Sosyal eEBAbcbBeEcDA d bAebC*EbBDACC 

Cevap Anahtarı A CEBACAEBDEDDACBCEABECBEEBDACCC

TYT Matematik             deA     bB   d   a

Cevap Anahtarı A DACAECDACCCBABACDCECABEEDBEBDC

TYT Fen b                             

Cevap Anahtarı A DCDADCBEAAECDAEAEEBDDEBEEBBDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Yazım Kuralları 5 4 0 80
Noktalama İşaretleri 3 1 0 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 3 4 43
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 0 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 6 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 4 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 8 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 5 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KUZU 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,538 207,190 2 4 4 139 1075

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 20 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 8 13,00 43 11,35 8,71 7,12

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,45 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,54 2,38 0,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,65 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 14,72 10,12 7,15

Matematik-1 30 5 10 2,50 8 1,21 4,04 3,78

Toplam: 120 44 24 38,00 32 28,28 26,84 21,94

TYT Türkçe d c   AAEDBA eaE dDAECaAd eEDC

Cevap Anahtarı B ECAECBAAEDBABABEBEDAECDACDAEDC

TYT Sosyal EDBEACABECdBAEdBCbDDcEEeCbCCAD

Cevap Anahtarı B EDBEACABECEBAECBCADDBEEBCCCCAD

TYT Matematik    Ee   B      eeAaCddAc  ea e

Cevap Anahtarı B CDBEBDEEBACECDCABABCCCADCEACAD
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 3 1 60
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Yazım Kuralları 5 4 1 80
Noktalama İşaretleri 3 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 7 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 1 2 14
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 0 4 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 2 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 2 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DÖNE ÇAKIROĞLU 120 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,749 207,190 13 30 33 248 2281

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 20 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 12 7,00 23 11,35 8,71 7,12

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,45 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 3,54 2,38 0,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,65 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,09 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 14,72 10,12 7,15

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 1,21 4,04 3,78

Toplam: 120 32 22 26,50 22 28,28 26,84 21,94

TYT Türkçe aD d CAcCEA  a cd cBDEAdad b c

Cevap Anahtarı A CDEADCADCEADEBEBABABDEAABCEACE

TYT Sosyal CdBbCccBDEDDeCB bABdC EEaDACC 

Cevap Anahtarı A CEBACAEBDEDDACBCEABECBEEBDACCC

TYT Matematik        A   c         B      eC

Cevap Anahtarı A DACAECDACCCBABACDCECABEEDBEBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 1 2 20
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Yazım Kuralları 5 2 0 40
Noktalama İşaretleri 3 0 3 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 3 4 43
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 1 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 1 0 14
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 0 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ERGÜVEN 305 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,435 207,190 1 3 3 134 1027

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 20 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 18 9 15,75 53 11,35 8,71 7,12

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,45 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 3,54 2,38 0,98

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,65 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,09 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 18 8 16,00 53 14,72 10,12 7,15

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 1,21 4,04 3,78

Toplam: 120 44 21 38,75 32 28,28 26,84 21,94

TYT Türkçe Ccae CAcCEADE EBdBAaDEAAaC Aeb

Cevap Anahtarı A CDEADCADCEADEBEBABABDEAABCEACE

TYT Sosyal CEdACA BDdeDAaBCb Bbd cEBD CCC

Cevap Anahtarı A CEBACAEBDEDDACBCEABECBEEBDACCC

TYT Matematik e   EC Aba BABA D   b         

Cevap Anahtarı A DACAECDACCCBABACDCECABEEDBEBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 1 3 20
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Yazım Kuralları 5 5 0 100
Noktalama İşaretleri 3 1 1 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 5 1 71
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 3 0 75
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 1 1 14
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 3 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 1 2 13
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 1 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN ÖZBEK 152 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,558 207,190 20 46 75 615 4814

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 20 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 6 12 3,00 10 11,35 8,71 7,12

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 5,45 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 3,54 2,38 0,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,65 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,09 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 8 11 5,25 18 14,72 10,12 7,15

Matematik-1 30 2 9 -0,25 -1 1,21 4,04 3,78

Fizik 10 4 3 3,25 33 0,35 1,08 1,12

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,38 1,56 1,66

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,26 1,34 1,12

TYT Fen 30 4 3 3,25 11 0,99 3,97 3,89

Toplam: 120 20 35 11,25 9 28,28 26,84 21,94

TYT Türkçe  cddeaAcC AD cEae c        Aed

Cevap Anahtarı A CDEADCADCEADEBEBABABDEAABCEACE

TYT Sosyal CdBAbedB deDdaBadABb          

Cevap Anahtarı A CEBACAEBDEDDACBCEABECBEEBDACCC

TYT Matematik c ae C  ed a Be      e      c 

Cevap Anahtarı A DACAECDACCCBABACDCECABEEDBEBDC

TYT Fen eecA  BE A                    

Cevap Anahtarı A DCDADCBEAAECDAEAEEBDDEBEEBBDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 0 4 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Yazım Kuralları 5 3 0 60
Noktalama İşaretleri 3 0 3 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 3 4 43
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 2 1 33
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 0 4 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 0 2 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 6 1 3 17
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 4 3 0 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 8 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 5 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR GÖZEL 321 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,548 207,190 18 40 49 348 3026

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 20 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 7 10 4,50 15 1,21 4,04 3,78

Fizik 10 5 4 4,00 40 0,35 1,08 1,12

Kimya 10 8 2 7,50 75 0,38 1,56 1,66

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 0,26 1,34 1,12

TYT Fen 30 19 9 16,75 56 0,99 3,97 3,89

Toplam: 120 26 19 21,25 18 28,28 26,84 21,94

TYT Matematik cb  aCc  d e BA D  eed    EeDC

Cevap Anahtarı A DACAECDACCCBABACDCECABEEDBEBDC

TYT Fen eCceD BEAdECDAEAbEdDDE aEaBDcA

Cevap Anahtarı A DCDADCBEAAECDAEAEEBDDEBEEBBDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 0 3 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 3 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 1 4 13
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 3 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 6 2 3 33
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 8 7 1 88
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 5 3 1 60
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Hormonların özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL TAŞDEMİR 389 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,144 207,190 9 23 23 191 1827

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 20 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 16 9 13,75 46 11,35 8,71 7,12

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,45 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 3,54 2,38 0,98

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,65 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 19 11 16,25 54 14,72 10,12 7,15

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 1,21 4,04 3,78

Toplam: 120 36 23 30,25 25 28,28 26,84 21,94

TYT Türkçe ddAEd cAEDd eABEBEeAECDAdDc   

Cevap Anahtarı B ECAECBAAEDBABABEBEDAECDACDAEDC

TYT Sosyal EDBdcCABECbBbEeBaebeBEEcCdCCAD

Cevap Anahtarı B EDBEACABECEBAECBCADDBEEBCCCCAD

TYT Matematik    a    c C          b        

Cevap Anahtarı B CDBEBDEEBACECDCABABCCCADCEACAD
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 1 1 20
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Yazım Kuralları 5 4 1 80
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 5 2 71
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 1 1 13
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 0 2 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AKKUŞ 386 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,616 207,190 4 10 10 161 1436

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 20 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 20 8 18,00 60 11,35 8,71 7,12

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 5,45 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,54 2,38 0,98

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,65 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 19 11 16,25 54 14,72 10,12 7,15

Toplam: 120 39 19 34,25 29 28,28 26,84 21,94

TYT Türkçe dDdA CADCEAcEaEBABdcDEAAcC AeE

Cevap Anahtarı A CDEADCADCEADEBEBABABDEAABCEACE

TYT Sosyal daaAbeEBDEeDACBCEbedCBEEaDcCCC

Cevap Anahtarı A CEBACAEBDEDDACBCEABECBEEBDACCC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 2 2 40
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Yazım Kuralları 5 4 1 80
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 2 5 29
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KÜBRA ÇELİK 323 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,337 207,190 3 5 5 149 1303

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 20 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 10 12,50 42 11,35 8,71 7,12

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,45 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 3,54 2,38 0,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,65 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 14,72 10,12 7,15

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 1,21 4,04 3,78

Toplam: 120 42 27 35,25 29 28,28 26,84 21,94

TYT Türkçe Edc CadAEDBdBAd aE AECDAd e Dd

Cevap Anahtarı B ECAECBAAEDBABABEBEDAECDACDAEDC

TYT Sosyal dDacACABECEBAaeBC DeBEE dCCCdD

Cevap Anahtarı B EDBEACABECEBAECBCADDBEEBCCCCAD

TYT Matematik ac E  a B      Aababd AbCE C  

Cevap Anahtarı B CDBEBDEEBACECDCABABCCCADCEACAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 1 2 20
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Yazım Kuralları 5 3 0 60
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 6 1 86
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 1 0 14
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 2 2 33
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 0 3 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 3 1 75
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 2 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR ZORBA 379 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,032 207,190 5 13 13 166 1529

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 20 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 17 9 14,75 49 11,35 8,71 7,12

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,45 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 3,54 2,38 0,98

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,65 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,09 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 14,72 10,12 7,15

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 1,21 4,04 3,78

Toplam: 120 39 23 33,25 28 28,28 26,84 21,94

TYT Türkçe CDddDCADC ADdaEadcABDEAA   Aeb

Cevap Anahtarı A CDEADCADCEADEBEBABABDEAABCEACE

TYT Sosyal CEBAbAbeDEDDdCBeEABEecEEaDdCCd

Cevap Anahtarı A CEBACAEBDEDDACBCEABECBEEBDACCC

TYT Matematik      Cb       A      a      be

Cevap Anahtarı A DACAECDACCCBABACDCECABEEDBEBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 3 2 60
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Yazım Kuralları 5 3 1 60
Noktalama İşaretleri 3 0 3 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 5 2 71
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 1 0 17
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE GÖK 400 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,532 207,190 12 28 31 226 2152

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 20 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 16 6 14,50 48 11,35 8,71 7,12

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,45 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 3,54 2,38 0,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,65 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 14,72 10,12 7,15

Matematik-1 30 0 7 -1,75 -6 1,21 4,04 3,78

Toplam: 120 33 21 27,75 23 28,28 26,84 21,94

TYT Türkçe E ccd AAEDB Bd E EDA CDAd eED 

Cevap Anahtarı B ECAECBAAEDBABABEBEDAECDACDAEDC

TYT Sosyal  eB ACABEC Bc eBCbDcBEaaCCCb D

Cevap Anahtarı B EDBEACABECEBAECBCADDBEEBCCCCAD

TYT Matematik  e             d  a d     ea c

Cevap Anahtarı B CDBEBDEEBACECDCABABCCCADCEACAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 2 1 40
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Yazım Kuralları 5 4 0 80
Noktalama İşaretleri 3 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 6 0 86
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 2 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 0 3 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKÇAM 319 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,810 207,190 7 16 16 173 1600

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 20 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 17 10 14,50 48 11,35 8,71 7,12

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 5,45 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,54 2,38 0,98

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,65 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 14,72 10,12 7,15

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 1,21 4,04 3,78

Toplam: 120 38 22 32,50 27 28,28 26,84 21,94

TYT Türkçe cbA beAAEDaABABEaEaAdCDAd c DC

Cevap Anahtarı B ECAECBAAEDBABABEBEDAECDACDAEDC

TYT Sosyal EDB cbeB bbBAEeBCeDeBEEBCCCdAD

Cevap Anahtarı B EDBEACABECEBAECBCADDBEEBCCCCAD

TYT Matematik    b    B      Aa     d       

Cevap Anahtarı B CDBEBDEEBACECDCABABCCCADCEACAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 2 1 40
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Yazım Kuralları 5 3 2 60
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 1 4 14
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 1 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE BAYANA 335 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,727 207,190 11 27 30 225 2141

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 20 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 8 13,00 43 11,35 8,71 7,12

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,45 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 3,54 2,38 0,98

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,65 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 14,72 10,12 7,15

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 1,21 4,04 3,78

Toplam: 120 33 21 27,75 23 28,28 26,84 21,94

TYT Türkçe   e   dbEDddBABEBEDAcCbACa  DC

Cevap Anahtarı B ECAECBAAEDBABABEBEDAECDACDAEDC

TYT Sosyal EeBcACcBECddAceBCAbeBEE CCCC b

Cevap Anahtarı B EDBEACABECEBAECBCADDBEEBCCCCAD

TYT Matematik a       d      d              

Cevap Anahtarı B CDBEBDEEBACECDCABABCCCADCEACAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 2 1 40
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Yazım Kuralları 5 4 1 80
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 5 2 71
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 2 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA YAKAR 330 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,930 207,190 15 36 41 303 2734

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 20 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 11 11,25 38 11,35 8,71 7,12

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 5,45 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 3,54 2,38 0,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,65 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 14 13 10,75 36 14,72 10,12 7,15

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 1,21 4,04 3,78

Toplam: 120 30 25 23,75 20 28,28 26,84 21,94

TYT Türkçe Eee CaAAdDBAde EaEDAEbc C e cC

Cevap Anahtarı B ECAECBAAEDBABABEBEDAECDACDAEDC

TYT Sosyal dDBccCbBdCdBAc aaeDeBEE e CaAD

Cevap Anahtarı B EDBEACABECEBAECBCADDBEEBCCCCAD

TYT Matematik         B      A  a           

Cevap Anahtarı B CDBEBDEEBACECDCABABCCCADCEACAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 1 2 20
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
Yazım Kuralları 5 5 0 100
Noktalama İşaretleri 3 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 3 4 43
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 0 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE GÜNTÜRK 368 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,660 207,190 16 38 45 327 2913

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 20 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 10 7,50 25 11,35 8,71 7,12

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,45 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 3,54 2,38 0,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,65 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 14,72 10,12 7,15

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 1,21 4,04 3,78

Toplam: 120 28 22 22,50 19 28,28 26,84 21,94

TYT Türkçe CDdA dAcC  e    bBABadAA   eeb

Cevap Anahtarı A CDEADCADCEADEBEBABABDEAABCEACE

TYT Sosyal CEBACA a EeDAdB cbBaC aEBDdCC 

Cevap Anahtarı A CEBACAEBDEDDACBCEABECBEEBDACCC

TYT Matematik e   E      c  d      c        

Cevap Anahtarı A DACAECDACCCBABACDCECABEEDBEBDC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 3 1 60
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Yazım Kuralları 5 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 6 0 86
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 1 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VİLDAN KISA 351 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,407 207,190 14 34 39 271 2504

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 20 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 10 11,50 38 11,35 8,71 7,12

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 5,45 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,54 2,38 0,98

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,65 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,09 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 17 13 13,75 46 14,72 10,12 7,15

Toplam: 120 31 23 25,25 21 28,28 26,84 21,94

TYT Türkçe dbA   AAEDBdBeBEdEDA CDce dbb 

Cevap Anahtarı B ECAECBAAEDBABABEBEDAECDACDAEDC

TYT Sosyal EDBEebAaadbdbEeBCADeBEbedCCCAD

Cevap Anahtarı B EDBEACABECEBAECBCADDBEEBCCCCAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 0 3 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Yazım Kuralları 5 4 0 80
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 2 5 29
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF ASLAN 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,000 207,190 12 49 101 787 6299

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 12 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 28,23 26,84 21,94

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSR 501 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,242 207,190 7 19 19 181 1658

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 12 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 16 4 15,00 50 11,92 8,71 7,12

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 5,15 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 3,67 2,38 0,98

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,60 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,79 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 15 7 13,25 44 14,21 10,12 7,15

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 2,08 4,04 3,78

Toplam: 120 35 12 32,00 27 28,23 26,84 21,94

TYT Türkçe  eA   cAEDBAddBE ED  CDAC   DC

Cevap Anahtarı B ECAECBAAEDBABABEBEDAECDACDAEDC

TYT Sosyal E B AbAB Ca A  Ba DeaEEce CCAD

Cevap Anahtarı B EDBEACABECEBAECBCADDBEEBCCCCAD

TYT Matematik               aAB       C  C  

Cevap Anahtarı B CDBEBDEEBACECDCABABCCCADCEACAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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80

EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 2 0 40
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Yazım Kuralları 5 3 0 60
Noktalama İşaretleri 3 1 1 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 4 1 57
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 3 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE ŞANLI 320 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,757 207,190 1 8 8 158 1389

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 12 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 17 8 15,00 50 11,92 8,71 7,12

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 5,15 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 3,67 2,38 0,98

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,60 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,79 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 18 5 16,75 56 14,21 10,12 7,15

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,08 4,04 3,78

Toplam: 120 38 14 34,50 29 28,23 26,84 21,94

TYT Türkçe EeA   AAEDaA eBEdEDAECeAC ddcC

Cevap Anahtarı B ECAECBAAEDBABABEBEDAECDACDAEDC

TYT Sosyal d B eCABECde  eBC DD EE CCCCAD

Cevap Anahtarı B EDBEACABECEBAECBCADDBEEBCCCCAD

TYT Matematik         B      A A  a         

Cevap Anahtarı B CDBEBDEEBACECDCABABCCCADCEACAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 1 3 20
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Yazım Kuralları 5 5 0 100
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 5 1 71
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 0 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 1 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN GÜNEL 357 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,203 207,190 9 29 32 228 2170

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 12 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 12 3 11,25 38 11,92 8,71 7,12

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,15 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 3,67 2,38 0,98

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,60 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,79 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 16 7 14,25 48 14,21 10,12 7,15

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 2,08 4,04 3,78

Toplam: 120 30 10 27,50 23 28,23 26,84 21,94

TYT Türkçe  D   dADCbADE E A eB EA       

Cevap Anahtarı A CDEADCADCEADEBEBABABDEAABCEACE

TYT Sosyal CEBACe BeEDD C b  dbCeEEBD bC 

Cevap Anahtarı A CEBACAEBDEDDACBCEABECBEEBDACCC

TYT Matematik               A      B        

Cevap Anahtarı A DACAECDACCCBABACDCECABEEDBEBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 1 0 20
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Yazım Kuralları 5 4 1 80
Noktalama İşaretleri 3 1 0 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 5 1 71
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 2 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 0 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED HACI 402 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,254 207,190 4 12 12 163 1452

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 12 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 17 8 15,00 50 11,92 8,71 7,12

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,15 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 3,67 2,38 0,98

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,60 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,79 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 14,21 10,12 7,15

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 2,08 4,04 3,78

Toplam: 120 39 20 34,00 28 28,23 26,84 21,94

TYT Türkçe E AcedAAdDBeBABEaED dCDA  A Dd

Cevap Anahtarı B ECAECBAAEDBABABEBEDAECDACDAEDC

TYT Sosyal EeBdAbABECEBA e adDbBEEcCCCdAD

Cevap Anahtarı B EDBEACABECEBAECBCADDBEEBCCCCAD

TYT Matematik         B      A d  d A e     

Cevap Anahtarı B CDBEBDEEBACECDCABABCCCADCEACAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 2 1 40
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Yazım Kuralları 5 3 1 60
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 5 2 71
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 1 0 14
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 1 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİME SİVRİKAYA 316 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,497 207,190 2 9 9 159 1398

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 12 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 19 8 17,00 57 11,92 8,71 7,12

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,15 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,67 2,38 0,98

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,60 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,79 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 14,21 10,12 7,15

Toplam: 120 39 18 34,50 29 28,23 26,84 21,94

TYT Türkçe CDEdDCAebaADEBEBAeABDEcA  aAe 

Cevap Anahtarı A CDEADCADCEADEBEBABABDEAABCEACE

TYT Sosyal CEBAbeEBDdDDAaBeEbBbdcEEaDACCC

Cevap Anahtarı A CEBACAEBDEDDACBCEABECBEEBDACCC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 4 1 80
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
Yazım Kuralları 5 4 1 80
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 5 2 71
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET ORÇAN 345 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,455 207,190 10 32 36 258 2444

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 12 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 16 4 15,00 50 11,92 8,71 7,12

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 5,15 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 3,67 2,38 0,98

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,60 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,79 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 12 9 9,75 33 14,21 10,12 7,15

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 2,08 4,04 3,78

Toplam: 120 29 13 25,75 21 28,23 26,84 21,94

TYT Türkçe a e   AAEDBABABEaED  CDAC   c 

Cevap Anahtarı B ECAECBAAEDBABABEBEDAECDACDAEDC

TYT Sosyal E BE   B C cba BCdDeBEaeeC  cD

Cevap Anahtarı B EDBEACABECEBAECBCADDBEEBCCCCAD

TYT Matematik                 B             

Cevap Anahtarı B CDBEBDEEBACECDCABABCCCADCEACAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Yazım Kuralları 5 3 0 60
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 3 0 43
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 1 1 25
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 1 0 17
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMRA YILDIRIM 365 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,237 207,190 8 26 28 220 2118

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 12 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 12 12 9,00 30 11,92 8,71 7,12

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 5,15 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,67 2,38 0,98

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,60 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,79 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 17 11 14,25 48 14,21 10,12 7,15

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 2,08 4,04 3,78

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 0,02 1,08 1,12

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 1,56 1,66

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,00 1,34 1,12

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 0,02 3,97 3,89

Toplam: 120 35 29 27,75 23 28,23 26,84 21,94

TYT Türkçe dDacDCAabE DcaEB  daDEAA   eeb

Cevap Anahtarı A CDEADCADCEADEBEBABABDEAABCEACE

TYT Sosyal CEeAbe B ceDACBeEABbCeEEBbbCCd

Cevap Anahtarı A CEBACAEBDEDDACBCEABECBEEBDACCC

TYT Matematik     E  Ad   AaA b    B    Eea 

Cevap Anahtarı A DACAECDACCCBABACDCECABEEDBEBDC

TYT Fen e                             

Cevap Anahtarı A DCDADCBEAAECDAEAEEBDDEBEEBBDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 2 3 40
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
Yazım Kuralları 5 3 1 60
Noktalama İşaretleri 3 1 1 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 3 3 43
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 2 2 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 1 1 14
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 3 0 75
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 6 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 4 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 8 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 5 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL KOZAN 375 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,662 207,190 11 35 40 281 2591

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 12 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 10 7,50 25 11,92 8,71 7,12

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,15 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 6 1 5,75 58 3,67 2,38 0,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,60 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,79 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 17 6 15,50 52 14,21 10,12 7,15

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,08 4,04 3,78

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 0,02 1,08 1,12

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 1,56 1,66

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,00 1,34 1,12

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 0,02 3,97 3,89

Toplam: 120 29 18 24,50 20 28,23 26,84 21,94

TYT Türkçe ddA   ccEDcAddaE E    bAC A eC

Cevap Anahtarı B ECAECBAAEDBABABEBEDAECDACDAEDC

TYT Sosyal EbBcebABECb AE BCAD BbE C C  D

Cevap Anahtarı B EDBEACABECEBAECBCADDBEEBCCCCAD

TYT Matematik         Be     A              

Cevap Anahtarı B CDBEBDEEBACECDCABABCCCADCEACAD

TYT Fen          e                    

Cevap Anahtarı B ABEACDADCDDBEEAEADCEAEDBBEEBED

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 2 1 40
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
Yazım Kuralları 5 2 0 40
Noktalama İşaretleri 3 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 4 3 57
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 1 1 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 2 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 0 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 6 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 4 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 8 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 5 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY ORÇAN 299 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,778 207,190 5 17 17 174 1601

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 12 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 16 5 14,75 49 11,92 8,71 7,12

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,15 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 3,67 2,38 0,98

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,60 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,79 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 18 5 16,75 56 14,21 10,12 7,15

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 2,08 4,04 3,78

Toplam: 120 35 10 32,50 27 28,23 26,84 21,94

TYT Türkçe dD   CADC ADEaEB dABDEAA   dd 

Cevap Anahtarı A CDEADCADCEADEBEBABABDEAABCEACE

TYT Sosyal CEBACAce EDDACBa ABaCBEEa     

Cevap Anahtarı A CEBACAEBDEDDACBCEABECBEEBDACCC

TYT Matematik               A               

Cevap Anahtarı A DACAECDACCCBABACDCECABEEDBEBDC
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 1 1 20
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Yazım Kuralları 5 4 0 80
Noktalama İşaretleri 3 1 1 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 6 1 86
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KUMRU 350 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,305 207,190 6 18 18 180 1655

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 12 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 17 9 14,75 49 11,92 8,71 7,12

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,15 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 3,67 2,38 0,98

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,60 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,79 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 14,21 10,12 7,15

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 2,08 4,04 3,78

Fizik 10 1 1 0,75 8 0,02 1,08 1,12

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 1,56 1,66

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,00 1,34 1,12

TYT Fen 30 1 1 0,75 3 0,02 3,97 3,89

Toplam: 120 37 20 32,00 27 28,23 26,84 21,94

TYT Türkçe dD A aADCEADEaEcABABedAA a Aea

Cevap Anahtarı A CDEADCADCEADEBEBABABDEAABCEACE

TYT Sosyal bEeAbeEBDEeDbCBeEb bC EEBDACCC

Cevap Anahtarı A CEBACAEBDEDDACBCEABECBEEBDACCC

TYT Matematik               e               

Cevap Anahtarı A DACAECDACCCBABACDCECABEEDBEBDC

TYT Fen e     B                       

Cevap Anahtarı A DCDADCBEAAECDAEAEEBDDEBEEBBDEA
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 2 1 40
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Yazım Kuralları 5 5 0 100
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 3 4 43
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 6 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 4 1 0 25

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 8 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 5 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Hormonların özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİR 313 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,315 207,190 3 11 11 162 1448

Puanı Hesaplanan: 50 102 816 6795

Katılımlar: 12 50 102 816 6795

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 11 9 8,75 29 11,92 8,71 7,12

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 5,15 3,58 3,02

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 3,67 2,38 0,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,60 2,06 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,79 2,10 1,40

TYT Sosyal 30 20 4 19,00 63 14,21 10,12 7,15

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 2,08 4,04 3,78

Toplam: 120 38 17 33,75 28 28,23 26,84 21,94

TYT Türkçe dD   dAbCd   a BAB BDbAc  aAbE

Cevap Anahtarı A CDEADCADCEADEBEBABABDEAABCEACE

TYT Sosyal C BACA B EeDACB EbBaCc EBD CCC

Cevap Anahtarı A CEBACAEBDEDDACBCEABECBEEBDACCC

TYT Matematik  d   CeA a  ABA D    B      c 

Cevap Anahtarı A DACAECDACCCBABACDCECABEEDBEBDC
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 5 1 1 20
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Yazım Kuralları 5 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 7 5 0 71
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 4 3 0 75
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 7 1 1 14
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 6 3 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 8 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 4 1 1 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 0 33
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