
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -121 170 2214 64529

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 9,12 7 3 5,62 5 4 4,19 5 3 3,76 5 9 1,86 11 7 8,14 44 33 32,69 298,360

Okul Ortalaması 13 6 10,79 8 2 7,64 7 2 6,19 7 3 5,86 6 8 3,59 12 5 10,36 53 26 44,43 333,000

KATILIMLAR

1 507 EMİNE HOPUR 7A 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 12 5 10,33 11 0 11,00 69 9 66,01 409,193 1 1 19 87 4901
% 7,60

2 511 İKRA MİRAÇ NAR 7A 16 4 14,67 10 0 10,00 9 0 9,00 9 1 8,67 14 2 13,33 9 1 8,67 67 8 64,34 397,783 2 2 23 118 6577
% 10

3 525 ZEHRA KAYA 7A 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 5 6 3,00 17 2 16,33 64 16 58,66 388,498 3 3 26 144 8180
% 13

4 517 LEYLA NAZ AÇIKGÖZ 7A 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 3 7,00 11 2 10,33 63 11 59,34 388,243 4 4 27 146 8225
% 13

5 533 ELİF BOZDOĞAN 7A 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 6 6,00 15 5 13,33 65 19 58,67 380,784 5 5 30 173 9536
% 15

6 502 ELİF SUDE GÜL 7A 16 3 15,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 5 9 2,00 16 4 14,67 62 21 55,01 368,917 6 6 35 219 12041
% 19

7 520 ZEYNEP DUT 7A 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 3 4,00 13 7 10,67 62 16 56,68 365,707 7 7 39 240 12797
% 20

8 513 İREM KARA 7A 16 4 14,67 10 0 10,00 7 3 6,00 6 4 4,67 10 8 7,33 10 5 8,33 59 24 51,00 359,157 8 8 43 275 14366
% 22

9 509 HACER ZOR 7A 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 11 4 9,67 5 2 4,33 58 14 53,33 359,130 9 9 44 277 14377
% 22

10 52 SABRİYE ALAŞ 7A 11 9 8,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 7 6 5,00 17 3 16,00 60 23 52,34 356,951 10 10 46 295 14932
% 23

11 531 FATIMA SÜT 7A 12 8 9,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 4 8 1,33 14 6 12,00 59 23 51,33 339,008 11 11 55 420 19724
% 31

12 504 ŞERİFEASEL TAN EL 7A 11 8 8,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 5 5 3,33 13 7 10,67 55 24 47,00 330,066 12 12 59 498 22246
% 34

13 526 AHSEN GÜNEŞ 7A 12 8 9,33 8 2 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 5 11 1,33 15 5 13,33 53 33 41,98 325,608 13 13 63 543 23498
% 36

14 505 EMİNE GÜL 7A 10 10 6,67 8 1 7,67 5 4 3,67 6 4 4,67 4 2 3,33 16 4 14,67 49 25 40,68 325,188 14 14 64 547 23657
% 37

15 519 NAZLI YÜKSEK 7A 16 3 15,00 7 3 6,00 3 7 0,67 6 4 4,67 6 13 1,67 12 8 9,33 50 38 37,34 323,853 15 15 65 560 24017
% 37

16 521 NİLÜFER TAŞ 7A 11 9 8,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 11 0,33 16 4 14,67 50 35 38,34 317,355 16 16 69 616 25932
% 40

17 529 AYŞENUR FISTIK 7A 7 10 3,67 9 1 8,67 8 2 7,33 2 7 -0,33 7 8 4,33 13 6 11,00 46 34 34,67 302,354 17 17 80 757 30378
% 47

18 515 KÜBRANUR ÇOMAK 7A 13 6 11,00 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 1 12 -3,00 13 7 10,67 43 39 30,00 293,160 18 18 83 860 33113
% 51

19 503 CEMİLE HOPUR 7A 6 10 2,67 2 2 1,33 7 3 6,00 4 12 0,00 3 5 1,33 22 32 11,33 223,121 19 19 138 1672 52955
% 82

20 523 ZEHRAKADER YAKAR 7A 5 14 0,33 6 4 4,67 4 6 2,00 5 3 4,00 3 16 -2,33 8 12 4,00 31 55 12,67 220,380 20 20 143 1712 53691
% 83

21 522 TESNİM ŞEHADİ 7A 6 14 1,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 6 11 2,33 31 56 12,33 218,481 21 21 145 1733 54234
% 84
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SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN GÜNEŞ 526 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
325,608 298,360 13 13 63 543 23498

Puanı Hesaplanan: 21 170 2211 64367

Katılımlar: 21 21 170 2214 64529

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 10,79 10,79 9,12

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,64 7,64 5,62

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,19 6,19 4,19

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,86 5,86 3,76

Matematik 20 5 11 1,33 7 3,59 3,59 1,86

Fen 20 15 5 13,33 67 10,36 10,36 8,14

Toplam: 90 53 33 42,00 47 44,43 44,43 32,68

Sözel (TÜR) bBdCAAcCCDbCBDabDdAd

Cevap Anh. B DBBCAADCCDCCBDBADAAB

Sözel (TAR) AddCCCADBB

Cevap Anh. B ACACCCADBB

Sözel (DİN) CaCcBdcCdC

Cevap Anh. B CBCDBADCBC

Sözel (İNG) dAAADcCDCB

Cevap Anh. B BAAADBCDCB

Sayısal (MAT) DdDcADbaddaa   Adc a

Cevap Anh. B DBDAADADBCDCABBABDAC

Sayısal (FEN) DAACDaBCDBCDbABcDcaB

Cevap Anh. B DAACDDBCDBCDCABADACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 0 4 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 3 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 1 6 10

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 3 0 100
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karadelik kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR FISTIK 529 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,354 298,360 17 17 80 757 30378

Puanı Hesaplanan: 21 170 2211 64367

Katılımlar: 21 21 170 2214 64529

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 10 3,67 18 10,79 10,79 9,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,64 7,64 5,62

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,19 6,19 4,19

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 5,86 5,86 3,76

Matematik 20 7 8 4,33 22 3,59 3,59 1,86

Fen 20 13 6 11,00 55 10,36 10,36 8,14

Toplam: 90 46 34 34,67 39 44,43 44,43 32,68

Sözel (TÜR) B bDdaD CabbdcA CaBb

Cevap Anh. A BAADABDBCCDCCDAACBBD

Sözel (TAR) BBDAdCCACA

Cevap Anh. A BBDACCCACA

Sözel (DİN) CBCDABaCBd

Cevap Anh. A CBCDABDCBC

Sözel (İNG) a bCacbdAd

Cevap Anh. A BCDCBDAAAB

Sayısal (MAT) C b AdcAbDd DAbcA d 

Cevap Anh. A CADBABBACDCBDADAADBD

Sayısal (FEN) BabbABACcCBD BDaCAAc

Cevap Anh. A BCADABACDCBDCBDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 3 1 75
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 1 3 25
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 3 17
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 4 5 40

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 3 0 100
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karadelik kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMİLE HOPUR 503 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
223,121 298,360 19 19 138 1672 52955

Puanı Hesaplanan: 21 170 2211 64367

Katılımlar: 21 21 170 2214 64529

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 10 2,67 13 10,79 10,79 9,12

SOSYAL BİLGİLER 10 2 2 1,33 13 7,64 7,64 5,62

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,86 5,86 3,76

Matematik 20 4 12 0,00 0 3,59 3,59 1,86

Fen 20 3 5 1,33 7 10,36 10,36 8,14

Toplam: 90 22 32 11,33 13 44,43 44,43 32,68

Sözel (TÜR) bad cAcCbcdCBaB   Ad

Cevap Anh. B DBBCAADCCDCCBDBADAAB

Sözel (TAR) bbAC      

Cevap Anh. B ACACCCADBB

Sözel (İNG) BAAADBCcbd

Cevap Anh. B BAAADBCDCB

Sayısal (MAT)    b aAcdCcadcdccaAC

Cevap Anh. B DBDAADADBCDCABBABDAC

Sayısal (FEN) c ACbaBab           

Cevap Anh. B DAACDDBCDBCDCABADACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 0 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 0 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 0 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 2 2 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 4 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 2 7 20

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 1 0 25
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 0 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 0 1 0
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 1 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karadelik kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BOZDOĞAN 533 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
380,784 298,360 5 5 30 173 9536

Puanı Hesaplanan: 21 170 2211 64367

Katılımlar: 21 21 170 2214 64529

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,79 10,79 9,12

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,64 7,64 5,62

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,19 6,19 4,19

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,86 5,86 3,76

Matematik 20 8 6 6,00 30 3,59 3,59 1,86

Fen 20 15 5 13,33 67 10,36 10,36 8,14

Toplam: 90 65 19 58,67 65 44,43 44,43 32,68

Sözel (TÜR) BAdDcBDBCCDCdDAACdBD

Cevap Anh. A BAADABDBCCDCCDAACBBD

Sözel (TAR) BBccCCCACA

Cevap Anh. A BBDACCCACA

Sözel (DİN) CBCDABaCBC

Cevap Anh. A CBCDABDCBC

Sözel (İNG) BCDdBDAAAB

Cevap Anh. A BCDCBDAAAB

Sayısal (MAT) Cc BA BA cdd  aAAD b

Cevap Anh. A CADBABBACDCBDADAADBD

Sayısal (FEN) BCADcBcdDaBDCBbDCAAD

Cevap Anh. A BCADABACDCBDCBDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 3 1 75
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 3 3 30

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 2 1 67
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karadelik kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SUDE GÜL 502 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,917 298,360 6 6 35 219 12041

Puanı Hesaplanan: 21 170 2211 64367

Katılımlar: 21 21 170 2214 64529

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 10,79 10,79 9,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,64 7,64 5,62

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,19 6,19 4,19

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,86 5,86 3,76

Matematik 20 5 9 2,00 10 3,59 3,59 1,86

Fen 20 16 4 14,67 73 10,36 10,36 8,14

Toplam: 90 62 21 55,00 61 44,43 44,43 32,68

Sözel (TÜR) c BCAADCCcCCBDBADcAB

Cevap Anh. B DBBCAADCCDCCBDBADAAB

Sözel (TAR) ACACCCbDBB

Cevap Anh. B ACACCCADBB

Sözel (DİN) aBCDBADCBC

Cevap Anh. B CBCDBADCBC

Sözel (İNG) BAAdDBCDbd

Cevap Anh. B BAAADBCDCB

Sayısal (MAT) bdbccDdDdCc  cB B   

Cevap Anh. B DBDAADADBCDCABBABDAC

Sayısal (FEN) DAACDDBCDBCbbABADdaB

Cevap Anh. B DAACDDBCDBCDCABADACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 4 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 1 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 3 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 2 5 20

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 3 0 100
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karadelik kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE GÜL 505 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
325,188 298,360 14 14 64 547 23657

Puanı Hesaplanan: 21 170 2211 64367

Katılımlar: 21 21 170 2214 64529

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 10,79 10,79 9,12

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 7,64 7,64 5,62

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 6,19 6,19 4,19

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,86 5,86 3,76

Matematik 20 4 2 3,33 17 3,59 3,59 1,86

Fen 20 16 4 14,67 73 10,36 10,36 8,14

Toplam: 90 49 25 40,67 45 44,43 44,43 32,68

Sözel (TÜR) bBaCbAadCbCCBbaADcAd

Cevap Anh. B DBBCAADCCDCCBDBADAAB

Sözel (TAR) AC dCCADBB

Cevap Anh. B ACACCCADBB

Sözel (DİN) bBCDd DddC

Cevap Anh. B CBCDBADCBC

Sözel (İNG) cAcADBCbbB

Cevap Anh. B BAAADBCDCB

Sayısal (MAT)   D ADb B a         

Cevap Anh. B DBDAADADBCDCABBABDAC

Sayısal (FEN) DAACDbBCDBCcbbBADACB

Cevap Anh. B DAACDDBCDBCDCABADACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 0 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 2 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 0 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 0 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 1 2 10

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 3 0 100
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karadelik kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE HOPUR 507 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
409,193 298,360 1 1 19 87 4901

Puanı Hesaplanan: 21 170 2211 64367

Katılımlar: 21 21 170 2214 64529

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 10,79 10,79 9,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,64 7,64 5,62

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,19 6,19 4,19

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,86 5,86 3,76

Matematik 20 12 5 10,33 52 3,59 3,59 1,86

Fen 20 11 0 11,00 55 10,36 10,36 8,14

Toplam: 90 69 9 66,00 73 44,43 44,43 32,68

Sözel (TÜR) DBBCAADCCDCCBaBADAAB

Cevap Anh. B DBBCAADCCDCCBDBADAAB

Sözel (TAR) ACAaCCADBB

Cevap Anh. B ACACCCADBB

Sözel (DİN) bBCDBADCBC

Cevap Anh. B CBCDBADCBC

Sözel (İNG) BAAADBCDCd

Cevap Anh. B BAAADBCDCB

Sayısal (MAT) DBDAADA BdDb d bBDbC

Cevap Anh. B DBDAADADBCDCABBABDAC

Sayısal (FEN) DAACDDBCDBC         

Cevap Anh. B DAACDDBCDBCDCABADACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 4 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 6 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 4 4 40

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 1 0 25
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 0 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 2 0 67
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 0 50
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karadelik kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATIMA SÜT 531 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
339,008 298,360 11 11 55 420 19724

Puanı Hesaplanan: 21 170 2211 64367

Katılımlar: 21 21 170 2214 64529

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 10,79 10,79 9,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,64 7,64 5,62

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,19 6,19 4,19

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,86 5,86 3,76

Matematik 20 4 8 1,33 7 3,59 3,59 1,86

Fen 20 14 6 12,00 60 10,36 10,36 8,14

Toplam: 90 59 23 51,33 57 44,43 44,43 32,68

Sözel (TÜR) cBBCAAcaCbdCBDaAbbAB

Cevap Anh. B DBBCAADCCDCCBDBADAAB

Sözel (TAR) ACdCCCADBB

Cevap Anh. B ACACCCADBB

Sözel (DİN) CBCDBADCBC

Cevap Anh. B CBCDBADCBC

Sözel (İNG) BAAADBCDCB

Cevap Anh. B BAAADBCDCB

Sayısal (MAT) DBa c A d b Ad   bca

Cevap Anh. B DBDAADADBCDCABBABDAC

Sayısal (FEN) DAACDcBaDBabCABADAaa

Cevap Anh. B DAACDDBCDBCDCABADACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 4 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 3 3 30

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 2 1 67
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karadelik kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HACER ZOR 509 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
359,130 298,360 9 9 44 277 14377

Puanı Hesaplanan: 21 170 2211 64367

Katılımlar: 21 21 170 2214 64529

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,79 10,79 9,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,64 7,64 5,62

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,19 6,19 4,19

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,86 5,86 3,76

Matematik 20 11 4 9,67 48 3,59 3,59 1,86

Fen 20 5 2 4,33 22 10,36 10,36 8,14

Toplam: 90 58 14 53,33 59 44,43 44,43 32,68

Sözel (TÜR) BAdDABDBCbDdCaAACBBD

Cevap Anh. A BAADABDBCCDCCDAACBBD

Sözel (TAR) BBDACCCACA

Cevap Anh. A BBDACCCACA

Sözel (DİN) CBCDdBcCBC

Cevap Anh. A CBCDABDCBC

Sözel (İNG) BCbCBDbAAB

Cevap Anh. A BCDCBDAAAB

Sayısal (MAT) CdaBABBACDC   c AD a

Cevap Anh. A CADBABBACDCBDADAADBD

Sayısal (FEN) BC DcBAb            

Cevap Anh. A BCADABACDCBDCBDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 2 2 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 3 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 7 0 70

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 0 50
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 1 0 33
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 0 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Bulutsu kavramını açıklar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karadelik kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA MİRAÇ NAR 511 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
397,783 298,360 2 2 23 118 6577

Puanı Hesaplanan: 21 170 2211 64367

Katılımlar: 21 21 170 2214 64529

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,79 10,79 9,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,64 7,64 5,62

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 6,19 6,19 4,19

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,86 5,86 3,76

Matematik 20 14 2 13,33 67 3,59 3,59 1,86

Fen 20 9 1 8,67 43 10,36 10,36 8,14

Toplam: 90 67 8 64,33 71 44,43 44,43 32,68

Sözel (TÜR) BcdDABDBCdDCdDAACBBD

Cevap Anh. A BAADABDBCCDCCDAACBBD

Sözel (TAR) BBDACCCACA

Cevap Anh. A BBDACCCACA

Sözel (DİN) CBCDABDCB 

Cevap Anh. A CBCDABDCBC

Sözel (İNG) BbDCBDAAAB

Cevap Anh. A BCDCBDAAAB

Sayısal (MAT) CADBABBA DCB  cAAbB 

Cevap Anh. A CADBABBACDCBDADAADBD

Sayısal (FEN) BaADABAC CB         

Cevap Anh. A BCADABACDCBDCBDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 0 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 4 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 8 0 80

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 1 50
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 2 0 67
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 0 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Bulutsu kavramını açıklar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karadelik kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KARA 513 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
359,157 298,360 8 8 43 275 14366

Puanı Hesaplanan: 21 170 2211 64367

Katılımlar: 21 21 170 2214 64529

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,79 10,79 9,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,64 7,64 5,62

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,19 6,19 4,19

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,86 5,86 3,76

Matematik 20 10 8 7,33 37 3,59 3,59 1,86

Fen 20 10 5 8,33 42 10,36 10,36 8,14

Toplam: 90 59 24 51,00 57 44,43 44,43 32,68

Sözel (TÜR) DBcCAAbdCDCCBDBADbAB

Cevap Anh. B DBBCAADCCDCCBDBADAAB

Sözel (TAR) ACACCCADBB

Cevap Anh. B ACACCCADBB

Sözel (DİN) CBCadADCcC

Cevap Anh. B CBCDBADCBC

Sözel (İNG) BAAAbcCDbc

Cevap Anh. B BAAADBCDCB

Sayısal (MAT) DBc ADAbadD bccABDAa

Cevap Anh. B DBDAADADBCDCABBABDAC

Sayısal (FEN) cbdCaDBCDBCDbAB     

Cevap Anh. B DAACDDBCDBCDCABADACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 2 2 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 2 2 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 5 0 83
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 4 5 40

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 0 50
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 0 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 3 0 100
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bulutsu kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karadelik kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRANUR ÇOMAK 515 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,160 298,360 18 18 83 860 33113

Puanı Hesaplanan: 21 170 2211 64367

Katılımlar: 21 21 170 2214 64529

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 10,79 10,79 9,12

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,64 7,64 5,62

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,19 6,19 4,19

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,86 5,86 3,76

Matematik 20 1 12 -3,00 -15 3,59 3,59 1,86

Fen 20 13 7 10,67 53 10,36 10,36 8,14

Toplam: 90 43 39 30,00 33 44,43 44,43 32,68

Sözel (TÜR) BAbbc DBaCDCCDAACdBb

Cevap Anh. A BAADABDBCCDCCDAACBBD

Sözel (TAR) BBDAdbaACA

Cevap Anh. A BBDACCCACA

Sözel (DİN) acCDdccCBC

Cevap Anh. A CBCDABDCBC

Sözel (İNG) cbDCaDAcca

Cevap Anh. A BCDCBDAAAB

Sayısal (MAT) ac cA cc bddcccd    

Cevap Anh. A CADBABBACDCBDADAADBD

Sayısal (FEN) BaADbBAdcCBDCBabCAbD

Cevap Anh. A BCADABACDCBDCBDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 1 3 25
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 3 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 1 6 10

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 3 0 100
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karadelik kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA NAZ AÇIKGÖZ 517 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
388,243 298,360 4 4 27 146 8225

Puanı Hesaplanan: 21 170 2211 64367

Katılımlar: 21 21 170 2214 64529

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 10,79 10,79 9,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,64 7,64 5,62

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,19 6,19 4,19

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,86 5,86 3,76

Matematik 20 8 3 7,00 35 3,59 3,59 1,86

Fen 20 11 2 10,33 52 10,36 10,36 8,14

Toplam: 90 63 11 59,33 66 44,43 44,43 32,68

Sözel (TÜR) BAADAaDBCCDCCDAACBBD

Cevap Anh. A BAADABDBCCDCCDAACBBD

Sözel (TAR) BBDbCCCACA

Cevap Anh. A BBDACCCACA

Sözel (DİN) CBCDcBDCBC

Cevap Anh. A CBCDABDCBC

Sözel (İNG) dbDCBDAdAB

Cevap Anh. A BCDCBDAAAB

Sayısal (MAT) CADB  B  cC   D  Dda

Cevap Anh. A CADBABBACDCBDADAADBD

Sayısal (FEN)  C DABAa CBa  D CAA 

Cevap Anh. A BCADABACDCBDCBDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 3 1 75
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 0 75
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 2 2 20

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 0 50
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 2 1 67
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 0 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karadelik kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜKSEK 519 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
323,853 298,360 15 15 65 560 24017

Puanı Hesaplanan: 21 170 2211 64367

Katılımlar: 21 21 170 2214 64529

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 10,79 10,79 9,12

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,64 7,64 5,62

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 6,19 6,19 4,19

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,86 5,86 3,76

Matematik 20 6 13 1,67 8 3,59 3,59 1,86

Fen 20 12 8 9,33 47 10,36 10,36 8,14

Toplam: 90 50 38 37,33 41 44,43 44,43 32,68

Sözel (TÜR) BAADdBDBC DCdaAACBBD

Cevap Anh. A BAADABDBCCDCCDAACBBD

Sözel (TAR) BBDdCCCAab

Cevap Anh. A BBDACCCACA

Sözel (DİN) CaCadcDdda

Cevap Anh. A CBCDABDCBC

Sözel (İNG) BbDCcDAdAa

Cevap Anh. A BCDCBDAAAB

Sayısal (MAT) bAcdcBad cbBDcacdDBc

Cevap Anh. A CADBABBACDCBDADAADBD

Sayısal (FEN) BbADABbabCBDdBaabAAD

Cevap Anh. A BCADABACDCBDCBDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 1 3 25
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 6 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 3 6 30

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 3 0 100
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karadelik kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİLÜFER TAŞ 521 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,355 298,360 16 16 69 616 25932

Puanı Hesaplanan: 21 170 2211 64367

Katılımlar: 21 21 170 2214 64529

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 10,79 10,79 9,12

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,64 7,64 5,62

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,19 6,19 4,19

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,86 5,86 3,76

Matematik 20 4 11 0,33 2 3,59 3,59 1,86

Fen 20 16 4 14,67 73 10,36 10,36 8,14

Toplam: 90 50 35 38,33 43 44,43 44,43 32,68

Sözel (TÜR) BbAbbcDBCCbbaaAACcBD

Cevap Anh. A BAADABDBCCDCCDAACBBD

Sözel (TAR) BBDAbbbACA

Cevap Anh. A BBDACCCACA

Sözel (DİN) aBCDbBbCaC

Cevap Anh. A CBCDABDCBC

Sözel (İNG) dbDCBDbbAB

Cevap Anh. A BCDCBDAAAB

Sayısal (MAT) a cBAadddb c  bA aaD

Cevap Anh. A CADBABBACDCBDADAADBD

Sayısal (FEN) BCdDAaAbDCBDCBDDCAAc

Cevap Anh. A BCADABACDCBDCBDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 1 3 25
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 1 7 10

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 2 1 67
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karadelik kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİYE ALAŞ 52 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,951 298,360 10 10 46 295 14932

Puanı Hesaplanan: 21 170 2211 64367

Katılımlar: 21 21 170 2214 64529

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 10,79 10,79 9,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,64 7,64 5,62

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,19 6,19 4,19

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,86 5,86 3,76

Matematik 20 7 6 5,00 25 3,59 3,59 1,86

Fen 20 17 3 16,00 80 10,36 10,36 8,14

Toplam: 90 60 23 52,33 58 44,43 44,43 32,68

Sözel (TÜR) DBBbAAaaCDCCBDcdbddc

Cevap Anh. B DBBCAADCCDCCBDBADAAB

Sözel (TAR) ACACCCADBB

Cevap Anh. B ACACCCADBB

Sözel (DİN) CBCcBADCBC

Cevap Anh. B CBCDBADCBC

Sözel (İNG) dAccDBCDCd

Cevap Anh. B BAAADBCDCB

Sayısal (MAT)  d AAb   dc Ac ABbAC

Cevap Anh. B DBDAADADBCDCABBABDAC

Sayısal (FEN) DAACaDBCDBCDCABADbaB

Cevap Anh. B DAACDDBCDBCDCABADACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 3 1 75
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 2 4 20

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 3 0 100
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karadelik kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERİFEASEL TAN EL 504 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
330,066 298,360 12 12 59 498 22246

Puanı Hesaplanan: 21 170 2211 64367

Katılımlar: 21 21 170 2214 64529

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 10,79 10,79 9,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,64 7,64 5,62

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,19 6,19 4,19

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,86 5,86 3,76

Matematik 20 5 5 3,33 17 3,59 3,59 1,86

Fen 20 13 7 10,67 53 10,36 10,36 8,14

Toplam: 90 55 24 47,00 52 44,43 44,43 32,68

Sözel (TÜR) BAdaABbBC cCCbAAdadD

Cevap Anh. A BAADABDBCCDCCDAACBBD

Sözel (TAR) BBbACCCACA

Cevap Anh. A BBDACCCACA

Sözel (DİN) CBCbABcbBC

Cevap Anh. A CBCDABDCBC

Sözel (İNG) BCDCBDAAAB

Cevap Anh. A BCDCBDAAAB

Sayısal (MAT) bADBA   d  d  D   db

Cevap Anh. A CADBABBACDCBDADAADBD

Sayısal (FEN) BaAbAaAbDaBDaBaDCAAD

Cevap Anh. A BCADABACDCBDCBDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 3 1 75
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 1 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 1 3 10

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 1 2 33
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karadelik kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TESNİM ŞEHADİ 522 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
218,481 298,360 21 21 145 1733 54234

Puanı Hesaplanan: 21 170 2211 64367

Katılımlar: 21 21 170 2214 64529

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 10,79 10,79 9,12

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,64 7,64 5,62

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,19 6,19 4,19

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,86 5,86 3,76

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 3,59 3,59 1,86

Fen 20 6 11 2,33 12 10,36 10,36 8,14

Toplam: 90 31 56 12,33 14 44,43 44,43 32,68

Sözel (TÜR) baabAAcddaaCaDacDccB

Cevap Anh. B DBBCAADCCDCCBDBADAAB

Sözel (TAR) bCbdCCADdB

Cevap Anh. B ACACCCADBB

Sözel (DİN) bBCDabaCBC

Cevap Anh. B CBCDBADCBC

Sözel (İNG) dAAbDaCbaa

Cevap Anh. B BAAADBCDCB

Sayısal (MAT) bdabADdbddcCcacbcccd

Cevap Anh. B DBDAADADBCDCABBABDAC

Sayısal (FEN) DbACcD CcBdbbb  ad*d

Cevap Anh. B DAACDDBCDBCDCABADACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 3 1 75
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 2 2 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 4 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 1 9 10

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 0 3 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 0 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 0 2 0
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karadelik kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KAYA 525 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
388,498 298,360 3 3 26 144 8180

Puanı Hesaplanan: 21 170 2211 64367

Katılımlar: 21 21 170 2214 64529

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 10,79 10,79 9,12

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,64 7,64 5,62

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,19 6,19 4,19

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,86 5,86 3,76

Matematik 20 5 6 3,00 15 3,59 3,59 1,86

Fen 20 17 2 16,33 82 10,36 10,36 8,14

Toplam: 90 64 16 58,67 65 44,43 44,43 32,68

Sözel (TÜR) BAADABDBCdbCCDAACBBD

Cevap Anh. A BAADABDBCCDCCDAACBBD

Sözel (TAR) aBDACCCbCA

Cevap Anh. A BBDACCCACA

Sözel (DİN) CBCDABDCBC

Cevap Anh. A CBCDABDCBC

Sözel (İNG) dbDCBDAbAc

Cevap Anh. A BCDCBDAAAB

Sayısal (MAT) CcaBA ddCc  cA      

Cevap Anh. A CADBABBACDCBDADAADBD

Sayısal (FEN) BCADABAabCB CBDDCAAD

Cevap Anh. A BCADABACDCBDCBDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 4 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 3 3 30

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 2 0 67
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karadelik kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRAKADER YAKAR 523 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,380 298,360 20 20 143 1712 53691

Puanı Hesaplanan: 21 170 2211 64367

Katılımlar: 21 21 170 2214 64529

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 10,79 10,79 9,12

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,64 7,64 5,62

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,19 6,19 4,19

İngilizce 10 5 3 4,00 40 5,86 5,86 3,76

Matematik 20 3 16 -2,33 -12 3,59 3,59 1,86

Fen 20 8 12 4,00 20 10,36 10,36 8,14

Toplam: 90 31 55 12,67 14 44,43 44,43 32,68

Sözel (TÜR) BAdDdcbdbdDddcbAdc b

Cevap Anh. A BAADABDBCCDCCDAACBBD

Sözel (TAR) BcDbdCCACd

Cevap Anh. A BBDACCCACA

Sözel (DİN) bdCDAcaCdd

Cevap Anh. A CBCDABDCBC

Sözel (İNG) BbDCBbbA  

Cevap Anh. A BCDCBDAAAB

Sayısal (MAT) bdbcAdaAabdaDbabcbd 

Cevap Anh. A CADBABBACDCBDADAADBD

Sayısal (FEN) dCbDAdcbcbBbCdDbbAAa

Cevap Anh. A BCADABACDCBDCBDDCAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 1 3 25
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 0 5 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 2 8 20

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 1 3 25
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 0 3 0
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karadelik kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -1

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DUT 520 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,707 298,360 7 7 39 240 12797

Puanı Hesaplanan: 21 170 2211 64367

Katılımlar: 21 21 170 2214 64529

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,79 10,79 9,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,64 7,64 5,62

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,19 6,19 4,19

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,86 5,86 3,76

Matematik 20 5 3 4,00 20 3,59 3,59 1,86

Fen 20 13 7 10,67 53 10,36 10,36 8,14

Toplam: 90 62 16 56,67 63 44,43 44,43 32,68

Sözel (TÜR) DBBCAAbCbDCCBDaADAcB

Cevap Anh. B DBBCAADCCDCCBDBADAAB

Sözel (TAR) ACACCCADBB

Cevap Anh. B ACACCCADBB

Sözel (DİN) bBCDBADCBC

Cevap Anh. B CBCDBADCBC

Sözel (İNG) BAAADBCDbB

Cevap Anh. B BAAADBCDCB

Sayısal (MAT)   cA D  d a    A D C

Cevap Anh. B DBDAADADBCDCABBABDAC

Sayısal (FEN) cAACDDBCDBaDadBcDdaB

Cevap Anh. B DAACDDBCDBCDCABADACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 4 4 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 1 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 6 3 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 10 1 2 10

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 1 3 25
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 3 2 1 67
Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bulutsu kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karadelik kavramını açıklar. 1 0 1 0
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