
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 232412001 NOLU TYT DENEME 139 139 139 139

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,6513,23 18,34 0,87 2,99 0,12 1,63 1,32 1,30 2,06 1,20 1,76 1,72 1,83 1,26 0,00 0,00 0,00 13,16 3,77 12,22 0,27 0,37 0,17 0,83 1,18 0,53 1,39 0,49 1,27 1,08 0,98 0,83 44,6627,36 37,80 253,900

Okul Ortalaması 21,6513,23 18,34 0,87 2,99 0,12 1,63 1,32 1,30 2,06 1,20 1,76 1,72 1,83 1,26 0,00 0,00 0,00 13,16 3,77 12,22 0,27 0,37 0,17 0,83 1,18 0,53 1,39 0,49 1,27 1,08 0,98 0,83 44,6627,36 37,80 253,900

KATILIMLAR

1 281 BİLGE ÖZYIRTICI 12 26 13 22,75 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 26 3 25,25 4 1 3,75 1 2 0,50 7 0 7,00 6 0 6,00 83 25 76,75 371,368 1

2 280 MELİKE ÇOMRUK 12 30 5 28,75 1 4 0,00 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 23 2 22,50 3 1 2,75 6 1 5,75 6 0 6,00 79 15 75,25 366,098 2

3 242 UMUT G Ğ 12 22 18 17,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 27 2 26,50 5 2 4,50 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 80 36 71,00 354,795 3

4 238 FURKAN ARAZ 12 26 13 22,75 2 2 1,50 1 1 0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 27 0 27,00 1 0 1,00 2 0 2,00 6 0 6,00 3 0 3,00 72 21 66,75 341,068 4

5 316 RAHİME SİVRİKAYA 11 31 7 29,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 18 4 17,00 3 2 2,50 3 2 2,50 67 22 61,50 324,128 5

6 995 NURCAN ÇOMRUK 12 33 7 31,25 0 5 -1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 19 3 18,25 1 1 0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 67 23 61,25 323,033 6

7 307 BÜŞRA ORÇAN 11 29 10 26,50 1 3 0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 1 2 0,50 21 6 19,50 1 0 1,00 2 5 0,75 6 0 6,00 2 3 1,25 68 32 60,00 320,075 7

8 297 İLAYDA BOZDAĞ 12 24 12 21,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 21 4 20,00 0 1 -0,25 5 2 4,50 4 1 3,75 5 1 4,75 67 31 59,25 318,725 8

9 255 EMİNE BOLAT 12 31 8 29,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 20 2 19,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 64 23 58,25 314,265 9

10 246 ASİYE YÜKSEK 12 25 11 22,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 22 3 21,25 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 62 22 56,50 310,068 10

11 317 SALİHA TEMİZ 11 27 6 25,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 1 2,75 2 0 2,00 19 1 18,75 1 1 0,75 4 1 3,75 2 2 1,50 60 19 55,25 305,780 11

12 257 SUDE NUR KAPLA N 12 25 12 22,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 22 5 20,75 1 1 0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 61 27 54,25 303,395 12

13 263 CAN KURT 12 25 10 22,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 20 0 20,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 59 19 54,25 302,970 13

14 301 BEYZA GÜL YILMAY 12 29 10 26,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 13 2 12,50 3 0 3,00 58 19 53,25 299,490 14

15 244 İREM ALMA 12 30 8 28,00 2 2 1,50 2 0 2,00 2 2 1,50 2 3 1,25 17 5 15,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 59 25 52,75 297,785 15

16 191 N YAĞMUR SADIK 12 27 11 24,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 2 3 1,25 21 2 20,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 3 1,25 59 28 52,00 295,968 16

17 265 MURAT MELİH KIR 12 28 9 25,75 2 3 1,25 3 0 3,00 2 3 1,25 1 3 0,25 19 6 17,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 59 30 51,50 294,303 17

18 233 MUHAMMET ALİ DERELİ12 27 13 23,75 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 20 4 19,00 57 23 51,25 293,688 18

19 254 ESMA AK 12 33 6 31,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 4 0 4,00 1 3 0,25 9 1 8,75 3 0 3,00 2 0 2,00 54 14 50,50 290,615 19

20 350 ZEHRA KUMRU 11 28 12 25,00 2 3 1,25 1 2 0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 15 4 14,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 56 24 50,00 289,900 20

21 220 H EYÜP BIYIKLI 12 21 12 18,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 4 0 4,00 1 0 1,00 25 1 24,75 1 1 0,75 54 18 49,50 289,150 21

22 274 HİLAL GÜLSEVER 12 9 12 6,00 1 4 0,00 25 2 24,50 3 0 3,00 5 1 4,75 7 0 7,00 4 2 3,50 54 21 48,75 289,055 22

23 336 AZRA YILMAZ 11 22 8 20,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 1 2 0,50 24 0 24,00 1 0 1,00 52 11 49,25 288,175 23

24 314 HASAN KILILI 12 25 13 21,75 1 4 0,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 19 3 18,25 0 2 -0,50 55 25 48,75 286,398 24

25 0 HURİ ŞAN SARI 12 19 14 15,50 1 2 0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 19 4 18,00 3 1 2,75 5 1 4,75 4 2 3,50 56 31 48,25 286,140 25

26 0 İLAYDA ÇINAR 11 20 9 17,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 18 1 17,75 1 0 1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 50 15 46,25 279,728 26

27 285 NİSANUR DELİCE 12 28 12 25,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 7 4 6,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 52 22 46,50 279,220 27

28 385 DİLARA NUR KARA 12 25 14 21,50 1 3 0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 14 2 13,50 2 1 1,75 5 1 4,75 2 1 1,75 52 23 46,25 279,210 28

29 347 ELİF AKGÜL 11 18 13 14,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 1 0 1,00 2 3 1,25 17 1 16,75 1 0 1,00 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 52 25 45,75 278,578 29
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 232412001 NOLU TYT DENEME 139 139 139 139

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,6513,23 18,34 0,87 2,99 0,12 1,63 1,32 1,30 2,06 1,20 1,76 1,72 1,83 1,26 0,00 0,00 0,00 13,16 3,77 12,22 0,27 0,37 0,17 0,83 1,18 0,53 1,39 0,49 1,27 1,08 0,98 0,83 44,6627,36 37,80 253,900

Okul Ortalaması 21,6513,23 18,34 0,87 2,99 0,12 1,63 1,32 1,30 2,06 1,20 1,76 1,72 1,83 1,26 0,00 0,00 0,00 13,16 3,77 12,22 0,27 0,37 0,17 0,83 1,18 0,53 1,39 0,49 1,27 1,08 0,98 0,83 44,6627,36 37,80 253,900

KATILIMLAR

30 245 EMİN PINAR 12 27 10 24,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 17 3 16,25 52 23 46,25 278,490 30

31 252 BENGÜ SU 12 28 10 25,50 1 4 0,00 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 10 3 9,25 1 0 1,00 1 0 1,00 51 20 46,00 277,685 31

32 380 IRMAK GÜL 11 23 4 22,00 2 1 1,75 19 0 19,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 47 5 45,75 277,425 32

33 241 MELİKE CEVİZ 12 27 11 24,25 0 5 -1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 10 0 10,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 0 2,00 51 21 45,75 277,163 33

34 352 YAREN KALLİ 11 23 16 19,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 19 4 18,00 2 3 1,25 3 3 2,25 2 3 1,25 53 32 45,00 275,620 34

35 386 HATİCE AKKUŞ 11 25 15 21,25 1 4 0,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 17 4 16,00 1 0 1,00 1 1 0,75 52 29 44,75 274,453 35

36 160 SÜMEYYE SÜ T 12 29 10 26,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 18 2 17,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 51 24 45,00 274,445 36

37 0 SARİYE ORÇAN 11 24 13 20,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 21 4 20,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 1 3 0,25 51 26 44,50 273,813 37

38 148 FURKAN 12 22 15 18,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 19 3 18,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 52 31 44,25 273,293 38

39 344 SEBİHA GÜL ARDIÇ 11 20 9 17,75 1 1 0,75 2 3 1,25 1 2 0,50 19 3 18,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 1 1 0,75 49 22 43,50 271,283 39

40 131 FNİSA DİK L TAS 12 28 9 25,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 3 3,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 49 21 43,75 270,988 40

41 318 NUR KALLİ 11 24 13 20,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 17 1 16,75 48 18 43,50 270,673 41

42 351 VİLDAN KISA 11 23 16 19,00 1 4 0,00 3 1 2,75 3 1 2,75 2 1 1,75 16 2 15,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 50 27 43,25 270,205 42

43 264 GNİHAL GÜNEŞ 12 31 8 29,00 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 5 3,75 1 0 1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 49 22 43,50 269,710 43

44 326 SELBİNAZ GÜNTÜRK 11 20 12 17,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 22 1 21,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 49 24 43,00 269,710 43

45 249 SÜMERYA OKUMUŞ 12 21 15 17,25 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 1 1 0,75 16 6 14,50 49 24 43,00 269,618 45

46 234 EMİNEB 12 24 15 20,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 16 6 14,50 1 3 0,25 1 4 0,00 6 0 6,00 1 4 0,00 53 42 42,50 267,958 46

47 0 BUSRA 12 21 9 18,75 1 4 0,00 3 0 3,00 2 3 1,25 2 1 1,75 17 1 16,75 1 0 1,00 47 18 42,50 267,913 47

48 232 EREN İNCE 12 26 10 23,50 1 3 0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 17 3 16,25 2 2 1,50 0 5 -1,25 49 27 42,25 266,550 48

49 287 MİSLİNA OKUMUŞ 12 20 14 16,50 1 1 0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 17 5 15,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 0 2,00 1 0 1,00 48 25 41,75 266,120 49

50 405 İLYAS YAVUZ 11 26 12 23,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 14 5 12,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 50 32 42,00 265,800 50

51 0 MERVE 12 26 4 25,00 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 11 1 10,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 44 8 42,00 265,670 51

52 146 MUSTAFA ARI 12 16 12 13,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 0 3,00 1 3 0,25 17 6 15,50 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 47 26 40,50 262,740 52

53 0 HÜSNE BAŞCI 12 24 9 21,75 2 2 1,50 2 0 2,00 12 5 10,75 2 1 1,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 46 21 40,75 262,358 53

54 390 YUSUF KARATAŞ 12 22 16 18,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 15 5 13,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 49 34 40,50 261,980 54

55 348 GÜLSÜM NUR ÖZKAN 11 23 12 20,00 1 3 0,25 1 1 0,75 1 4 0,00 1 3 0,25 14 3 13,25 1 0 1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 3 0 3,00 48 30 40,50 261,910 55

56 229 ESRA BATTAL 12 20 14 16,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 1 0,75 2 3 1,25 18 1 17,75 46 23 40,25 261,410 56

57 365 SEMRA YLDRM 11 21 18 16,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 1 3 0,25 21 8 19,00 0 2 -0,50 49 38 39,50 259,145 57

58 329 GÜLBAHAR AKGÜL 11 19 15 15,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 18 4 17,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 46 29 38,75 257,063 58
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 232412001 NOLU TYT DENEME 139 139 139 139

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,6513,23 18,34 0,87 2,99 0,12 1,63 1,32 1,30 2,06 1,20 1,76 1,72 1,83 1,26 0,00 0,00 0,00 13,16 3,77 12,22 0,27 0,37 0,17 0,83 1,18 0,53 1,39 0,49 1,27 1,08 0,98 0,83 44,6627,36 37,80 253,900

Okul Ortalaması 21,6513,23 18,34 0,87 2,99 0,12 1,63 1,32 1,30 2,06 1,20 1,76 1,72 1,83 1,26 0,00 0,00 0,00 13,16 3,77 12,22 0,27 0,37 0,17 0,83 1,18 0,53 1,39 0,49 1,27 1,08 0,98 0,83 44,6627,36 37,80 253,900

KATILIMLAR

59 323 HATİCE KÜBRA ÇELİK 11 20 17 15,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 20 4 19,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 3 0,25 50 45 38,75 257,018 59

60 278 MUKADDES MERVE 12 25 12 22,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 14 2 13,50 45 24 39,00 256,920 60

61 190 ALİ ENES KAYA 12 21 19 16,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 2 3 1,25 13 4 12,00 0 2 -0,50 4 2 3,50 1 1 0,75 2 4 1,00 49 42 38,50 256,368 61

62 368 SUDE GÜNTÜRK 11 22 11 19,25 2 3 1,25 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 7 2 6,50 3 1 2,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 44 23 38,25 255,123 62

63 225 SEYFİ KIR 12 16 13 12,75 1 4 0,00 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 22 2 21,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 43 21 37,75 254,328 63

64 288 BARIŞ DUT 12 24 15 20,25 1 4 0,00 1 2 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 15 9 12,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 47 36 38,00 254,158 64

65 213 EMİRHAN ÖZBEK 11 25 12 22,00 0 5 -1,25 3 1 2,75 12 14 8,50 0 1 -0,25 2 5 0,75 3 0 3,00 3 2 2,50 48 40 38,00 254,150 65

66 321 FATMANUR 11 21 17 16,75 1 4 0,00 2 1 1,75 3 2 2,50 2 3 1,25 10 6 8,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 48 41 37,75 254,118 66

67 308 ESRA NUR ÇALHAN 11 27 10 24,50 0 4 -1,00 2 0 2,00 2 2 1,50 9 3 8,25 0 4 -1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 44 25 37,75 252,920 67

68 378 FEYZA YAVUZ 11 22 11 19,25 1 3 0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 5 0 5,00 10 3 9,25 1 0 1,00 42 18 37,50 252,788 68

69 182 VİLDAN KARAGÖZ 12 16 7 14,25 1 3 0,25 2 0 2,00 18 1 17,75 1 3 0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 41 16 37,00 251,998 69

70 292 NURSENA TURUNÇ 12 22 16 18,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 20 1 19,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 4 0,00 46 36 37,00 251,440 70

71 256 BARIŞ BAĞCI 12 24 16 20,00 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 9 3 8,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 45 32 37,00 251,190 71

72 407 AKİF ASLAN 11 18 22 12,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 0 5 -1,25 16 7 14,25 2 1 1,75 3 3 2,25 1 0 1,00 47 43 36,25 250,050 72

73 262 ŞEVVAL TURUNÇ 12 27 12 24,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 1 2 0,50 5 2 4,50 1 1 0,75 42 21 36,75 249,895 73

74 290 RUKİYE NAZ KALLİ 12 24 14 20,50 1 4 0,00 1 2 0,50 2 2 1,50 1 3 0,25 7 3 6,25 1 0 1,00 4 0 4,00 3 2 2,50 44 30 36,50 249,865 74

75 327 SUDE NAZ OKUMUŞ 12 22 16 18,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 12 6 10,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 44 34 35,50 246,840 75

76 299 SİMAY ORÇAN 11 23 13 19,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 8 0 8,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 42 26 35,50 246,703 76

77 236 FATMAGÜL KARA 12 19 16 15,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 13 4 12,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 1 3 0,25 43 32 35,00 245,830 77

78 370 SÜMEYYE ORÇAN 11 20 7 18,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 16 4 15,00 40 20 35,00 245,328 78

79 231 HAKAN TÜRKMEN 12 18 13 14,75 0 4 -1,00 2 0 2,00 1 3 0,25 15 2 14,50 1 0 1,00 1 4 0,00 1 3 0,25 3 2 2,50 42 31 34,25 243,628 79

80 125 MEDİNE ÇOMRUK 11 24 13 20,75 1 3 0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 1 2 0,50 11 7 9,25 41 26 34,50 243,493 80

81 294 NESLİHAN FIRAT 12 26 11 23,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 3 3,25 1 0 1,00 1 0 1,00 40 22 34,50 243,248 81

82 270 HİLAL İREM  *ĞLI 12 20 16 16,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 3 2 2,50 1 2 0,50 9 5 7,75 0 1 -0,25 4 2 3,50 4 1 3,75 42 32 34,00 242,880 82

83 392 H HÜSEYİN CAN 12 24 7 22,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 6 1 5,75 3 0 3,00 1 2 0,50 1 1 0,75 38 15 34,25 242,713 83

84 387 HİLAL ALAŞ 11 23 12 20,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 11 3 10,25 40 25 33,75 241,325 84

85 250 BETÜL YAMAN 12 25 14 21,50 0 5 -1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 10 4 9,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 42 33 33,75 241,130 85

86 283 MİRAY GÖKKAYA 12 20 17 15,75 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 10 4 9,00 40 26 33,50 241,123 86

87 201 MUSTAFA ORÇAN 12 23 15 19,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 11 5 9,75 41 30 33,50 240,668 87
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 232412001 NOLU TYT DENEME 139 139 139 139

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,6513,23 18,34 0,87 2,99 0,12 1,63 1,32 1,30 2,06 1,20 1,76 1,72 1,83 1,26 0,00 0,00 0,00 13,16 3,77 12,22 0,27 0,37 0,17 0,83 1,18 0,53 1,39 0,49 1,27 1,08 0,98 0,83 44,6627,36 37,80 253,900

Okul Ortalaması 21,6513,23 18,34 0,87 2,99 0,12 1,63 1,32 1,30 2,06 1,20 1,76 1,72 1,83 1,26 0,00 0,00 0,00 13,16 3,77 12,22 0,27 0,37 0,17 0,83 1,18 0,53 1,39 0,49 1,27 1,08 0,98 0,83 44,6627,36 37,80 253,900

KATILIMLAR

88 501 K 11 15 4 14,00 20 3 19,25 35 7 33,25 240,595 88

89 0 GAMZE GÖKÇE 12 20 15 16,25 1 4 0,00 1 3 0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 12 1 11,75 1 1 0,75 1 0 1,00 40 27 33,25 240,373 89

90 373 EMİNE ERGÜVEN 11 25 12 22,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 39 23 33,25 239,545 90

91 306 GÜLNUR BİLGİLİ 11 28 8 26,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 0 5 -1,25 8 5 6,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 27 33,25 239,055 91

92 140 BURCU KURT 12 26 10 23,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 6 3,50 39 24 33,00 238,605 92

93 322 FATMA BOZOKUL 11 17 20 12,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 3 2 2,50 9 2 8,50 3 3 2,25 5 1 4,75 2 2 1,50 42 41 31,75 236,665 93

94 372 NİLGÜN KOÇYİĞİT 11 19 15 15,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 0 3,00 2 1 1,75 8 7 6,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 40 33 31,75 236,113 94

95 0 CEVRİYE SR 12 22 9 19,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 13 2 12,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 37 20 32,00 236,053 95

96 396 EMİNE DURAN 12 14 7 12,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 18 4 17,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 36 18 31,50 235,628 96

97 235 ALİ KAYA 12 14 18 9,50 1 3 0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 16 4 15,00 2 3 1,25 4 0 4,00 0 2 -0,50 40 35 31,25 235,330 97

98 367 FATMA KAPLAN 12 13 2 12,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 17 10 14,50 1 2 0,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 36 19 31,25 234,830 98

99 0 KİFAYETNUR 11 23 11 20,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 9 4 8,00 36 18 31,50 234,498 99

100 320 MEDİNE ŞANLI 11 24 8 22,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 6 3 5,25 36 18 31,50 234,270 100

101 335 SEVDE BAYANA 11 23 13 19,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 10 5 8,75 0 2 -0,50 38 28 31,00 233,033 101

102 334 TUĞBA GÜNEŞ 11 21 17 16,75 2 2 1,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 7 3 6,25 3 0 3,00 1 0 1,00 1 2 0,50 39 33 30,75 232,868 102

103 162 SELMA KESKİN 12 22 18 17,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 6 4 5,00 2 1 1,75 1 0 1,00 1 2 0,50 39 33 30,75 232,720 103

104 296 RABİA MUSTAFA 12 25 14 21,50 1 3 0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 37 25 30,75 232,180 104

105 325 ZEHRA TÜRKMEN 11 15 12 12,00 16 3 15,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 35 19 30,25 231,925 105

106 402 MUHAMMED HACI 11 18 14 14,50 1 2 0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 14 8 12,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 39 35 30,25 231,430 106

107 516 BİLAL    ŞAHİN 11 14 18 9,50 1 4 0,00 1 3 0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 14 3 13,25 1 3 0,25 2 0 2,00 38 34 29,50 229,945 107

108 333 AHMET BOZDOĞAN 11 20 12 17,00 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 9 4 8,00 36 25 29,75 229,635 108

109 247 NİGAR SUDE TEPE 12 18 19 13,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 1 3 0,25 13 2 12,50 1 0 1,00 36 26 29,50 229,408 109

110 355 ÖKKEŞ NAR 11 15 16 11,00 2 3 1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 0 5 -1,25 14 5 12,75 0 2 -0,50 3 4 2,00 1 2 0,50 1 0 1,00 39 39 29,25 229,045 110

111 305 EBRAR ERGÜVEN 11 22 14 18,50 1 3 0,25 1 3 0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 7 1 6,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 36 26 29,50 228,715 111

112 359 BERAT CAN CEVİZ 11 19 11 16,25 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 10 4 9,00 1 3 0,25 1 0 1,00 36 27 29,25 228,273 112

113 0 ŞEVVAL KOZAN 11 20 12 17,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 10 2 9,50 34 19 29,25 228,125 113

114 199 SERKAN ŞAHAN 12 18 15 14,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 12 4 11,00 36 28 29,00 227,728 114

115 328 AYŞEGÜL ÖZBEK 11 19 13 15,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 0 2,00 12 4 11,00 0 1 -0,25 34 21 28,75 226,768 115

116 389 NİHAL TAŞDEMİR 11 19 18 14,50 1 4 0,00 2 2 1,50 1 4 0,00 2 1 1,75 11 4 10,00 36 33 27,75 223,920 116
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 232412001 NOLU TYT DENEME 139 139 139 139

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,6513,23 18,34 0,87 2,99 0,12 1,63 1,32 1,30 2,06 1,20 1,76 1,72 1,83 1,26 0,00 0,00 0,00 13,16 3,77 12,22 0,27 0,37 0,17 0,83 1,18 0,53 1,39 0,49 1,27 1,08 0,98 0,83 44,6627,36 37,80 253,900

Okul Ortalaması 21,6513,23 18,34 0,87 2,99 0,12 1,63 1,32 1,30 2,06 1,20 1,76 1,72 1,83 1,26 0,00 0,00 0,00 13,16 3,77 12,22 0,27 0,37 0,17 0,83 1,18 0,53 1,39 0,49 1,27 1,08 0,98 0,83 44,6627,36 37,80 253,900

KATILIMLAR

117 0 HACI S RI 11 14 17 9,75 1 3 0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 15 4 14,00 0 1 -0,25 34 26 27,50 223,773 117

118 319 NİSA AKÇAM 11 21 16 17,00 1 3 0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 1 4 0,00 7 3 6,25 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 36 33 27,75 223,645 118

119 230 DİLARA AKKAYA 12 17 17 12,75 0 4 -1,00 3 0 3,00 1 2 0,50 10 6 8,50 1 3 0,25 3 3 2,25 1 1 0,75 36 36 27,00 222,013 119

120 337 AYSİMA İLERİ 11 17 21 11,75 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 2 2 1,50 12 4 11,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 37 40 27,00 221,983 120

121 345 SAADET ORÇAN 11 23 12 20,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 32 20 27,00 221,080 121

122 120 DÖNE ÇAKIROĞLU 11 23 10 20,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 4 1 3,75 2 13 -1,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 1 2 0,50 3 0 3,00 37 40 27,00 221,055 122

123 404 BEKTAŞ AKTAŞ 11 15 18 10,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 1 4 0,00 11 4 10,00 0 1 -0,25 1 6 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 36 40 26,00 219,105 123

124 0 AYŞE KURT 12 15 10 12,50 0 2 -0,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 15 3 14,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 34 32 26,00 218,985 124

125 315 ÜMMÜ TAŞDEMİR 11 18 17 13,75 1 3 0,25 2 0 2,00 3 2 2,50 1 1 0,75 7 8 5,00 1 0 1,00 33 31 25,25 216,508 125

126 284 İREM KARADENİZ 12 20 20 15,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 4 4,00 0 1 -0,25 34 36 25,00 215,540 126

127 342 SARİYE NUR CERE 11 14 16 10,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 14 3 13,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 30 23 24,25 213,925 127

128 330 AYŞE SILA YAKAR 11 19 19 14,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 5 3 4,25 0 1 -0,25 32 31 24,25 213,383 128

129 324 PERİHAN BAŞIAÇIK 11 20 14 16,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 2 3,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 30 26 23,50 210,815 129

130 357 METİN GÜNEL 11 15 12 12,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 8 3 7,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 28 20 23,00 209,940 130

131 376 AHSEN KIR 11 19 14 15,50 1 3 0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 28 20 23,00 209,445 131

132 369 AYŞE LİMON 11 22 15 18,25 2 2 1,50 1 0 1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 29 24 23,00 209,088 132

133 400 MERVE GÖK 11 17 17 12,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 2 3 1,25 7 6 5,50 0 1 -0,25 29 34 20,50 202,243 133

134 356 ALİ ENGİN TÜRKMEN 11 17 21 11,75 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 5 7 3,25 3 3 2,25 31 44 20,00 200,963 134

135 381 LEYLA BAĞC I 11 15 15 11,25 0 3 -0,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 6 1 5,75 0 1 -0,25 24 22 18,50 196,408 135

136 334 TUĞBA GÜNEŞ 11 11 27 4,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 7 1,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 20 52 7,00 162,568 136

137 125 MEDİNE ÇOMRUK 11 10 27 3,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 3 15 -0,75 15 52 2,00 147,618 137

138 400 MERVE GÖK 11 5 29 -2,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 5 -1,25 3 10 0,50 0 1 -0,25 10 53 -3,25 132,468 138

139 352 YAREN KALLİ 11 7 32 -1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 6 17 1,75 0 5 -1,25 1 5 -0,25 0 5 -1,25 14 71 -3,75 130,695 139
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 232412001 NOLU TYT DENEME 139 139 139 139

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,6513,23 18,34 0,87 2,99 0,12 1,63 1,32 1,30 2,06 1,20 1,76 1,72 1,83 1,26 0,00 0,00 0,00 13,16 3,77 12,22 0,27 0,37 0,17 0,83 1,18 0,53 1,39 0,49 1,27 1,08 0,98 0,83 44,6627,36 37,80 253,900

Okul Ortalaması 21,6513,23 18,34 0,87 2,99 0,12 1,63 1,32 1,30 2,06 1,20 1,76 1,72 1,83 1,26 0,00 0,00 0,00 13,16 3,77 12,22 0,27 0,37 0,17 0,83 1,18 0,53 1,39 0,49 1,27 1,08 0,98 0,83 44,6627,36 37,80 253,900

KATILIMLAR
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