
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME 87 87 87 15432

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,6 7,2 16,82 16,8 7,5 14,97 7,1 5,2 5,80 14,5 5,7 13,12 57,1 25,5 50,71 292,760

Okul Ortalaması 17,4 7,6 15,54 15,3 7,6 13,44 3,2 4,9 1,93 13,9 5,4 12,55 49,8 25,5 43,46 271,140

KATILIMLAR

1 1006 AHMET VELİ AŞICI -9A 21 5 19,75 25 2 24,50 7 2 6,50 14 4 13,00 67 13 63,75 331,585 1 1 1 1 5230

2 1060 ŞEVVAL KARAGÖZ -9E 24 5 22,75 19 6 17,50 6 3 5,25 18 2 17,50 67 16 63,00 329,121 1 2 2 2 5430

3 1028 FATMAGÜL YILDIZ -9E 19 9 16,75 23 6 21,50 7 9 4,75 19 6 17,50 68 30 60,50 322,386 2 3 3 3 6091

4 1077 TALİHA NUR İMREN -9E 20 4 19,00 23 4 22,00 4 4 3,00 17 3 16,25 64 15 60,25 321,292 3 4 4 4 6189

5 1018 HATİCE YAREN ERDAĞ -9E 24 4 23,00 20 6 18,50 8 6 6,50 13 4 12,00 65 20 60,00 319,850 4 5 5 5 6329

6 1050 ZEYNEP   ORÇAN -9D 24 4 23,00 21 2 20,50 3 3 2,25 14 3 13,25 62 12 59,00 316,894 1 6 6 6 6596

7 1075 EMİNE İREM -9E 19 9 16,75 21 5 19,75 11 7 9,25 14 8 12,00 65 29 57,75 313,899 5 7 7 7 6851

8 1017 AYTEN SUDE HANÇER -9C 20 4 19,00 24 5 22,75 16 3 15,25 60 12 57,00 311,482 1 8 8 8 7076

9 1037 -9A 18 7 16,25 18 3 17,25 4 2 3,50 20 3 19,25 60 15 56,25 309,745 2 9 9 9 7205

10 1076 GULSU -9E 20 7 18,25 15 14 11,50 5 4 4,00 24 6 22,50 64 31 56,25 309,615 6 10 10 10 7214

11 1091 ELİF METEHAN -9C 21 9 18,75 20 9 17,75 4 3 3,25 18 6 16,50 63 27 56,25 309,310 2 11 11 11 7238

12 1010 NARİN AĞCADAĞ -9C 20 6 18,50 21 8 19,00 2 6 0,50 19 4 18,00 62 24 56,00 308,651 3 12 12 12 7300

13 1047 HİDAYET   AKYOL -9E 21 5 19,75 16 9 13,75 4 4 3,00 19 1 18,75 60 19 55,25 306,264 7 13 13 13 7503

14 1069 FATMA ÇELİK -9E 24 6 22,50 19 11 16,25 3 6 1,50 16 6 14,50 62 29 54,75 304,234 8 14 14 14 7659

15 1065 -9D 21 7 19,25 19 9 16,75 1 4 0,00 18 2 17,50 59 22 53,50 301,019 2 15 15 15 7888

16 1051 AYBEGÜM KUMRU -9E 18 2 17,50 22 0 22,00 2 5 0,75 14 4 13,00 56 11 53,25 300,315 9 16 16 16 7933

17 1031 MERYEM KALLİ -9D 22 3 21,25 14 6 12,50 2 1 1,75 18 1 17,75 56 11 53,25 300,017 3 17 17 17 7961

18 1087 CANSU BAZ -9D 21 4 20,00 19 9 16,75 6 9 3,75 15 9 12,75 61 31 53,25 299,980 4 18 18 18 7964

19 1056 FERİZE AKKOYUN -9C 14 6 12,50 21 1 20,75 1 2 0,50 19 2 18,50 55 11 52,25 298,179 4 19 19 19 8112

20 1096 SENA BAĞCI -9E 20 10 17,50 18 12 15,00 6 5 4,75 18 12 15,00 62 39 52,25 297,389 10 20 20 20 8174

21 1059 CENNET ÇINAR -9C 19 6 17,50 18 6 16,50 4 1 3,75 15 4 14,00 56 17 51,75 295,846 5 21 21 21 8286

22 1085 KAAN KOÇ -9A 14 13 10,75 22 8 20,00 8 10 5,50 16 5 14,75 60 36 51,00 294,499 3 22 22 22 8402

23 1019 YAREN OĞUL -9C 19 5 17,75 15 11 12,25 1 4 0,00 21 0 21,00 56 20 51,00 293,839 6 23 23 23 8441

24 1078 BEYZA BARMAN -9E 22 6 20,50 19 10 16,50 2 3 1,25 15 10 12,50 58 29 50,75 292,390 11 24 24 24 8541

25 1046 ELİF KILIÇ -9D 22 6 20,50 15 14 11,50 2 6 0,50 19 5 17,75 58 31 50,25 291,097 5 25 25 25 8638

26 1039 MÜZEYYEN SAYGILI -9C 19 9 16,75 20 10 17,50 3 8 1,00 15 6 13,50 57 33 48,75 286,905 7 26 26 26 8940

27 1045 YUNUS EMRE IŞIK -9A 18 6 16,50 12 3 11,25 5 1 4,75 16 0 16,00 51 10 48,50 286,286 4 27 27 27 8980

28 1080 AYSUN YAREN ORÇAN -9C 23 5 21,75 18 8 16,00 1 8 -1,00 14 8 12,00 56 29 48,75 286,195 8 28 28 28 8990

29 1086 ELİFNAZ DAĞCI -9D 20 9 17,75 18 8 16,00 2 0 2,00 13 1 12,75 53 18 48,50 285,994 6 29 29 29 9003

30 1002 YAHYA YEŞİLMEN -9A 23 6 21,50 20 8 18,00 0 1 -0,25 11 7 9,25 54 22 48,50 285,366 5 30 30 30 9060

31 1094 AFNAN HALİL -9B 17 10 14,50 23 7 21,25 14 7 12,25 54 24 48,00 284,893 1 31 31 31 9105

32 1005 HÜRÜ MELEK SARI -9D 21 6 19,50 16 8 14,00 4 6 2,50 13 5 11,75 54 25 47,75 283,472 7 32 32 32 9198

33 1053 ECRİN ÇAKMAK -9E 23 7 21,25 13 11 10,25 3 10 0,50 17 5 15,75 56 33 47,75 283,404 12 33 33 33 9203

34 1097 HALİM BERAT BAYANDUR-9A 14 12 11,00 13 7 11,25 5 4 4,00 21 3 20,25 53 26 46,50 281,159 6 34 34 34 9362

35 1038 NURBANU OĞUL -9C 21 6 19,50 17 9 14,75 1 1 0,75 12 3 11,25 51 19 46,25 278,943 9 35 35 35 9517

36 1025 MİRAYSU KOÇ -9D 21 8 19,00 17 12 14,00 1 13 -2,25 17 7 15,25 56 40 46,00 278,416 8 36 36 36 9550

37 1089 SULTAN KAMALAK -9E 21 4 20,00 17 10 14,50 4 4 3,00 10 7 8,25 52 25 45,75 277,255 13 37 37 37 9619

38 1014 İKRANUR YAMAN -9C 18 4 17,00 16 2 15,50 1 5 -0,25 14 3 13,25 49 14 45,50 277,093 10 38 38 38 9632

39 1027 FATMANUR BAŞOĞLU -9D 19 8 17,00 18 9 15,75 0 2 -0,50 15 8 13,00 52 27 45,25 276,332 9 39 39 39 9685

40 1021 HATİCE KÜBRA ŞEN -9E 22 8 20,00 6 8 4,00 4 5 2,75 18 0 18,00 50 21 44,75 274,639 14 40 40 40 9809

41 1072 ÖZGE TÜRCAN -9E 22 4 21,00 13 14 9,50 4 3 3,25 13 9 10,75 52 30 44,50 273,467 15 41 41 41 9898

42 1026 MELİKE SELCİ -9B 19 5 17,75 15 13 11,75 4 9 1,75 15 9 12,75 53 36 44,00 272,467 2 42 42 42 9959

43 1034 HAMZA KANTARCI -9A 15 5 13,75 17 9 14,75 1 2 0,50 15 3 14,25 48 19 43,25 270,792 7 43 43 43 10084

44 1035 AHMETEREN  ÖZDEMİR -9A 17 12 14,00 18 12 15,00 1 7 -0,75 16 4 15,00 52 35 43,25 270,790 8 44 44 44 10085

45 1023 HAKAN AHMET -9A 15 6 13,50 17 4 16,00 1 2 0,50 14 3 13,25 47 15 43,25 270,785 9 45 45 45 10086

46 1011 NUR TOSUN -9B 18 7 16,25 19 5 17,75 4 10 1,50 10 10 7,50 51 32 43,00 269,446 3 46 46 46 10176

47 1040 ALİ KÖSE -9A 20 10 17,50 10 5 8,75 4 1 3,75 14 5 12,75 48 21 42,75 268,742 10 47 47 47 10232

48 1030 ERDOĞAN TANSEL -9A 11 11 8,25 16 5 14,75 4 4 3,00 17 5 15,75 48 25 41,75 267,058 11 48 48 48 10344
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME 87 87 87 15432

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,6 7,2 16,82 16,8 7,5 14,97 7,1 5,2 5,80 14,5 5,7 13,12 57,1 25,5 50,71 292,760

Okul Ortalaması 17,4 7,6 15,54 15,3 7,6 13,44 3,2 4,9 1,93 13,9 5,4 12,55 49,8 25,5 43,46 271,140

KATILIMLAR

49 1081 CEBRAİL CAN EVRAN -9A 16 8 14,00 16 9 13,75 2 6 0,50 13 1 12,75 47 24 41,00 263,936 12 49 49 49 10553

50 1029 ALİ KAYADİBİ -9A 17 8 15,00 12 12 9,00 5 11 2,25 17 9 14,75 51 40 41,00 263,886 13 50 50 50 10558

51 1082 DİLEK KÖKOĞLU -9B 19 5 17,75 12 4 11,00 2 8 0,00 14 7 12,25 47 24 41,00 263,429 4 51 51 51 10591

52 1093 HÜSNE AVŞAR -9B 15 9 12,75 19 6 17,50 1 3 0,25 11 4 10,00 46 22 40,50 262,486 5 52 52 52 10649

53 1049 EMİNE İMALI -9D 14 11 11,25 17 5 15,75 2 1 1,75 12 4 11,00 45 21 39,75 260,466 10 53 53 53 10778

54 1033 SEVDE TURUNÇ -9B 16 9 13,75 14 11 11,25 3 6 1,50 15 8 13,00 48 34 39,50 259,470 6 54 54 54 10838

55 0 ALİ EREN KOZAN -9A 12 9 9,75 15 8 13,00 5 8 3,00 15 6 13,50 47 31 39,25 259,258 14 55 55 55 10848

56 1092 FATMA BEYZA BALÇIK -9C 13 5 11,75 14 6 12,50 4 5 2,75 13 4 12,00 44 20 39,00 258,187 11 56 56 56 10892

57 1022 HÜSEYİN BAĞCI -9A 15 5 13,75 12 2 11,50 1 7 -0,75 15 2 14,50 43 16 39,00 258,027 15 57 57 57 10896

58 1084 FATMA TİYEK -9B 13 6 11,50 9 6 7,50 2 0 2,00 18 2 17,50 42 14 38,50 256,936 7 58 58 58 10955

59 1043 KERİM KAYA BB -9A 15 10 12,50 17 10 14,50 6 6 4,50 10 13 6,75 48 39 38,25 255,625 16 59 59 59 11038

60 1066 MERYEMKARAOĞLAN -9D 18 7 16,25 14 6 12,50 6 8 4,00 6 4 5,00 44 25 37,75 253,564 11 60 60 60 11174

61 1058 FATMA KOCA -9D 14 5 12,75 16 7 14,25 0 2 -0,50 12 5 10,75 42 19 37,25 252,746 12 61 61 61 11220

62 1071 SILA FIRAT -9C 17 11 14,25 13 13 9,75 3 3 2,25 13 8 11,00 46 35 37,25 252,561 12 62 62 62 11230

63 1015 MEDİNE RAVZA GÜL -9D 14 11 11,25 17 9 14,75 5 2 4,50 9 11 6,25 45 33 36,75 251,258 13 63 63 63 11309

64 1004 NİHAL KARATAŞ -9E 19 11 16,25 14 13 10,75 0 11 -2,75 15 10 12,50 48 45 36,75 250,858 16 64 64 64 11336

65 1064 ŞERİFE KARAASLAN -9E 14 7 12,25 11 11 8,25 7 5 5,75 10 2 9,50 42 25 35,75 248,252 17 65 65 65 11482

66 1055 SÜLEYMAN HASIRCI -9A 12 15 8,25 13 12 10,00 8 12 5,00 14 8 12,00 47 47 35,25 247,369 17 66 66 66 11527

67 1009 RUMEYSA KÖSE -9B 17 12 14,00 15 13 11,75 1 5 -0,25 13 12 10,00 46 42 35,50 247,293 8 67 67 67 11532

68 1024 MEHMET KARACA -9A 13 6 11,50 12 3 11,25 2 1 1,75 11 1 10,75 38 11 35,25 246,897 18 68 68 68 11555

69 1020 ÖZGE IŞIK -9B 15 10 12,50 17 10 14,50 0 5 -1,25 11 6 9,50 43 31 35,25 246,717 9 69 69 69 11564

70 1088 ZEYNEP RANA OKUMUŞ-9B 15 10 12,50 16 12 13,00 0 10 -2,50 13 7 11,25 44 39 34,25 243,781 10 70 70 70 11705

71 1042 HİBE HADİDAN -9B 15 12 12,00 16 13 12,75 1 0 1,00 11 11 8,25 43 36 34,00 242,974 11 71 71 71 11751

72 1068 MERVE ÖZKAN -9B 13 4 12,00 17 6 15,50 2 6 0,50 7 5 5,75 39 21 33,75 242,123 12 72 72 72 11797

73 1001 ELİF BAĞRIAÇIK -9E 11 11 8,25 10 7 8,25 8 8 6,00 12 6 10,50 41 32 33,00 240,546 18 73 73 73 11882

74 1032 EMİNEESİLA GEVREK -9E 16 10 13,50 4 2 3,50 2 5 0,75 16 3 15,25 38 20 33,00 240,053 19 74 74 74 11906

75 1003 FATMA ZEHRA YILDIRIM-9C 19 4 18,00 6 2 5,50 5 6 3,50 7 3 6,25 37 15 33,25 239,860 13 75 75 75 11915

76 1074 RABİA ELİF TANRIKULU -9B 15 6 13,50 9 4 8,00 3 10 0,50 12 6 10,50 39 26 32,50 238,360 13 76 76 76 11989

77 1067 SEHERBÜŞRA TANRIKULU-9B 15 11 12,25 13 9 10,75 3 12 0,00 11 8 9,00 42 40 32,00 236,960 14 77 77 77 12057

78 1012 MELİKE TURAN -9D 15 11 12,25 10 7 8,25 14 12 11,00 39 30 31,50 235,537 14 78 78 78 12113

79 1054 ÜMMÜHANİ BUSE AKKAYA-9B 14 13 10,75 11 12 8,00 4 8 2,00 13 10 10,50 42 43 31,25 234,960 15 79 79 79 12154

80 1079 TUBA GÖK -9C 15 11 12,25 10 8 8,00 1 3 0,25 12 6 10,50 38 28 31,00 234,014 14 80 80 80 12199

81 1048 TORUN GÜL TAŞDEMİR -9D 15 8 13,00 12 7 10,25 1 0 1,00 6 4 5,00 34 19 29,25 228,436 15 81 81 81 12471

82 1000 ASYA ERCAN -9D 16 5 14,75 8 9 5,75 6 7 4,25 7 11 4,25 37 32 29,00 227,427 16 82 82 82 12514

83 1052 ABDULKERİM KÖSE -9A 12 9 9,75 9 2 8,50 1 2 0,50 10 2 9,50 32 15 28,25 226,032 19 83 83 83 12577

84 1057 ALEYNA ÖZBE -9C 12 11 9,25 13 9 10,75 1 9 -1,25 10 8 8,00 36 37 26,75 221,528 15 84 84 84 12762

85 1090 ALİ METEHAN AKKAYA -9A 12 13 8,75 7 9 4,75 6 5 4,75 10 8 8,00 35 35 26,25 220,090 20 85 85 85 12826

86 0 AHMET YAĞLI -9A 8 4 7,00 6 4 5,00 5 3 4,25 7 3 6,25 26 14 22,50 208,975 21 86 86 86 13204

87 1061 MUSA YİĞİTTEKİN -9A 17 7 15,25 3 1 2,75 2 1 1,75 22 9 19,75 199,456 22 87 87 87 13479
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME 87 87 87 15432

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,6 7,2 16,82 16,8 7,5 14,97 7,1 5,2 5,80 14,5 5,7 13,12 57,1 25,5 50,71 292,760

Okul Ortalaması 17,4 7,6 15,54 15,3 7,6 13,44 3,2 4,9 1,93 13,9 5,4 12,55 49,8 25,5 43,46 271,140

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME 87 87 87 15432

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,6 7,2 16,82 16,8 7,5 14,97 7,1 5,2 5,80 14,5 5,7 13,12 57,1 25,5 50,71 292,760

Okul Ortalaması 17,4 7,6 15,54 15,3 7,6 13,44 3,2 4,9 1,93 13,9 5,4 12,55 49,8 25,5 43,46 271,140

KATILIMLAR

1 1006 AHMET VELİ AŞICI -9A 21 5 19,75 25 2 24,50 7 2 6,50 14 4 13,00 67 13 63,75 331,585 1 1 1 1 5230

2 1060 ŞEVVAL KARAGÖZ -9E 24 5 22,75 19 6 17,50 6 3 5,25 18 2 17,50 67 16 63,00 329,121 1 2 2 2 5430

3 1028 FATMAGÜL YILDIZ -9E 19 9 16,75 23 6 21,50 7 9 4,75 19 6 17,50 68 30 60,50 322,386 2 3 3 3 6091

4 1077 TALİHA NUR İMREN -9E 20 4 19,00 23 4 22,00 4 4 3,00 17 3 16,25 64 15 60,25 321,292 3 4 4 4 6189

5 1018 HATİCE YAREN ERDAĞ -9E 24 4 23,00 20 6 18,50 8 6 6,50 13 4 12,00 65 20 60,00 319,850 4 5 5 5 6329

6 1050 ZEYNEP   ORÇAN -9D 24 4 23,00 21 2 20,50 3 3 2,25 14 3 13,25 62 12 59,00 316,894 1 6 6 6 6596

7 1075 EMİNE İREM -9E 19 9 16,75 21 5 19,75 11 7 9,25 14 8 12,00 65 29 57,75 313,899 5 7 7 7 6851

8 1017 AYTEN SUDE HANÇER -9C 20 4 19,00 24 5 22,75 16 3 15,25 60 12 57,00 311,482 1 8 8 8 7076

9 1037 -9A 18 7 16,25 18 3 17,25 4 2 3,50 20 3 19,25 60 15 56,25 309,745 2 9 9 9 7205

10 1076 GULSU -9E 20 7 18,25 15 14 11,50 5 4 4,00 24 6 22,50 64 31 56,25 309,615 6 10 10 10 7214

11 1091 ELİF METEHAN -9C 21 9 18,75 20 9 17,75 4 3 3,25 18 6 16,50 63 27 56,25 309,310 2 11 11 11 7238

12 1010 NARİN AĞCADAĞ -9C 20 6 18,50 21 8 19,00 2 6 0,50 19 4 18,00 62 24 56,00 308,651 3 12 12 12 7300

13 1047 HİDAYET   AKYOL -9E 21 5 19,75 16 9 13,75 4 4 3,00 19 1 18,75 60 19 55,25 306,264 7 13 13 13 7503

14 1069 FATMA ÇELİK -9E 24 6 22,50 19 11 16,25 3 6 1,50 16 6 14,50 62 29 54,75 304,234 8 14 14 14 7659

15 1065 -9D 21 7 19,25 19 9 16,75 1 4 0,00 18 2 17,50 59 22 53,50 301,019 2 15 15 15 7888

16 1051 AYBEGÜM KUMRU -9E 18 2 17,50 22 0 22,00 2 5 0,75 14 4 13,00 56 11 53,25 300,315 9 16 16 16 7933

17 1031 MERYEM KALLİ -9D 22 3 21,25 14 6 12,50 2 1 1,75 18 1 17,75 56 11 53,25 300,017 3 17 17 17 7961

18 1087 CANSU BAZ -9D 21 4 20,00 19 9 16,75 6 9 3,75 15 9 12,75 61 31 53,25 299,980 4 18 18 18 7964

19 1056 FERİZE AKKOYUN -9C 14 6 12,50 21 1 20,75 1 2 0,50 19 2 18,50 55 11 52,25 298,179 4 19 19 19 8112

20 1096 SENA BAĞCI -9E 20 10 17,50 18 12 15,00 6 5 4,75 18 12 15,00 62 39 52,25 297,389 10 20 20 20 8174

21 1059 CENNET ÇINAR -9C 19 6 17,50 18 6 16,50 4 1 3,75 15 4 14,00 56 17 51,75 295,846 5 21 21 21 8286

22 1085 KAAN KOÇ -9A 14 13 10,75 22 8 20,00 8 10 5,50 16 5 14,75 60 36 51,00 294,499 3 22 22 22 8402

23 1019 YAREN OĞUL -9C 19 5 17,75 15 11 12,25 1 4 0,00 21 0 21,00 56 20 51,00 293,839 6 23 23 23 8441

24 1078 BEYZA BARMAN -9E 22 6 20,50 19 10 16,50 2 3 1,25 15 10 12,50 58 29 50,75 292,390 11 24 24 24 8541

25 1046 ELİF KILIÇ -9D 22 6 20,50 15 14 11,50 2 6 0,50 19 5 17,75 58 31 50,25 291,097 5 25 25 25 8638

26 1039 MÜZEYYEN SAYGILI -9C 19 9 16,75 20 10 17,50 3 8 1,00 15 6 13,50 57 33 48,75 286,905 7 26 26 26 8940

27 1045 YUNUS EMRE IŞIK -9A 18 6 16,50 12 3 11,25 5 1 4,75 16 0 16,00 51 10 48,50 286,286 4 27 27 27 8980

28 1080 AYSUN YAREN ORÇAN -9C 23 5 21,75 18 8 16,00 1 8 -1,00 14 8 12,00 56 29 48,75 286,195 8 28 28 28 8990

29 1086 ELİFNAZ DAĞCI -9D 20 9 17,75 18 8 16,00 2 0 2,00 13 1 12,75 53 18 48,50 285,994 6 29 29 29 9003

30 1002 YAHYA YEŞİLMEN -9A 23 6 21,50 20 8 18,00 0 1 -0,25 11 7 9,25 54 22 48,50 285,366 5 30 30 30 9060

31 1094 AFNAN HALİL -9B 17 10 14,50 23 7 21,25 14 7 12,25 54 24 48,00 284,893 1 31 31 31 9105

32 1005 HÜRÜ MELEK SARI -9D 21 6 19,50 16 8 14,00 4 6 2,50 13 5 11,75 54 25 47,75 283,472 7 32 32 32 9198

33 1053 ECRİN ÇAKMAK -9E 23 7 21,25 13 11 10,25 3 10 0,50 17 5 15,75 56 33 47,75 283,404 12 33 33 33 9203

34 1097 HALİM BERAT BAYANDUR-9A 14 12 11,00 13 7 11,25 5 4 4,00 21 3 20,25 53 26 46,50 281,159 6 34 34 34 9362

35 1038 NURBANU OĞUL -9C 21 6 19,50 17 9 14,75 1 1 0,75 12 3 11,25 51 19 46,25 278,943 9 35 35 35 9517

36 1025 MİRAYSU KOÇ -9D 21 8 19,00 17 12 14,00 1 13 -2,25 17 7 15,25 56 40 46,00 278,416 8 36 36 36 9550

37 1089 SULTAN KAMALAK -9E 21 4 20,00 17 10 14,50 4 4 3,00 10 7 8,25 52 25 45,75 277,255 13 37 37 37 9619

38 1014 İKRANUR YAMAN -9C 18 4 17,00 16 2 15,50 1 5 -0,25 14 3 13,25 49 14 45,50 277,093 10 38 38 38 9632

39 1027 FATMANUR BAŞOĞLU -9D 19 8 17,00 18 9 15,75 0 2 -0,50 15 8 13,00 52 27 45,25 276,332 9 39 39 39 9685

40 1021 HATİCE KÜBRA ŞEN -9E 22 8 20,00 6 8 4,00 4 5 2,75 18 0 18,00 50 21 44,75 274,639 14 40 40 40 9809

41 1072 ÖZGE TÜRCAN -9E 22 4 21,00 13 14 9,50 4 3 3,25 13 9 10,75 52 30 44,50 273,467 15 41 41 41 9898

42 1026 MELİKE SELCİ -9B 19 5 17,75 15 13 11,75 4 9 1,75 15 9 12,75 53 36 44,00 272,467 2 42 42 42 9959

43 1034 HAMZA KANTARCI -9A 15 5 13,75 17 9 14,75 1 2 0,50 15 3 14,25 48 19 43,25 270,792 7 43 43 43 10084

44 1035 AHMETEREN  ÖZDEMİR -9A 17 12 14,00 18 12 15,00 1 7 -0,75 16 4 15,00 52 35 43,25 270,790 8 44 44 44 10085

45 1023 HAKAN AHMET -9A 15 6 13,50 17 4 16,00 1 2 0,50 14 3 13,25 47 15 43,25 270,785 9 45 45 45 10086

46 1011 NUR TOSUN -9B 18 7 16,25 19 5 17,75 4 10 1,50 10 10 7,50 51 32 43,00 269,446 3 46 46 46 10176

47 1040 ALİ KÖSE -9A 20 10 17,50 10 5 8,75 4 1 3,75 14 5 12,75 48 21 42,75 268,742 10 47 47 47 10232

48 1030 ERDOĞAN TANSEL -9A 11 11 8,25 16 5 14,75 4 4 3,00 17 5 15,75 48 25 41,75 267,058 11 48 48 48 10344
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME 87 87 87 15432

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,6 7,2 16,82 16,8 7,5 14,97 7,1 5,2 5,80 14,5 5,7 13,12 57,1 25,5 50,71 292,760

Okul Ortalaması 17,4 7,6 15,54 15,3 7,6 13,44 3,2 4,9 1,93 13,9 5,4 12,55 49,8 25,5 43,46 271,140

KATILIMLAR

49 1081 CEBRAİL CAN EVRAN -9A 16 8 14,00 16 9 13,75 2 6 0,50 13 1 12,75 47 24 41,00 263,936 12 49 49 49 10553

50 1029 ALİ KAYADİBİ -9A 17 8 15,00 12 12 9,00 5 11 2,25 17 9 14,75 51 40 41,00 263,886 13 50 50 50 10558

51 1082 DİLEK KÖKOĞLU -9B 19 5 17,75 12 4 11,00 2 8 0,00 14 7 12,25 47 24 41,00 263,429 4 51 51 51 10591

52 1093 HÜSNE AVŞAR -9B 15 9 12,75 19 6 17,50 1 3 0,25 11 4 10,00 46 22 40,50 262,486 5 52 52 52 10649

53 1049 EMİNE İMALI -9D 14 11 11,25 17 5 15,75 2 1 1,75 12 4 11,00 45 21 39,75 260,466 10 53 53 53 10778

54 1033 SEVDE TURUNÇ -9B 16 9 13,75 14 11 11,25 3 6 1,50 15 8 13,00 48 34 39,50 259,470 6 54 54 54 10838

55 0 ALİ EREN KOZAN -9A 12 9 9,75 15 8 13,00 5 8 3,00 15 6 13,50 47 31 39,25 259,258 14 55 55 55 10848

56 1092 FATMA BEYZA BALÇIK -9C 13 5 11,75 14 6 12,50 4 5 2,75 13 4 12,00 44 20 39,00 258,187 11 56 56 56 10892

57 1022 HÜSEYİN BAĞCI -9A 15 5 13,75 12 2 11,50 1 7 -0,75 15 2 14,50 43 16 39,00 258,027 15 57 57 57 10896

58 1084 FATMA TİYEK -9B 13 6 11,50 9 6 7,50 2 0 2,00 18 2 17,50 42 14 38,50 256,936 7 58 58 58 10955

59 1043 KERİM KAYA BB -9A 15 10 12,50 17 10 14,50 6 6 4,50 10 13 6,75 48 39 38,25 255,625 16 59 59 59 11038

60 1066 MERYEMKARAOĞLAN -9D 18 7 16,25 14 6 12,50 6 8 4,00 6 4 5,00 44 25 37,75 253,564 11 60 60 60 11174

61 1058 FATMA KOCA -9D 14 5 12,75 16 7 14,25 0 2 -0,50 12 5 10,75 42 19 37,25 252,746 12 61 61 61 11220

62 1071 SILA FIRAT -9C 17 11 14,25 13 13 9,75 3 3 2,25 13 8 11,00 46 35 37,25 252,561 12 62 62 62 11230

63 1015 MEDİNE RAVZA GÜL -9D 14 11 11,25 17 9 14,75 5 2 4,50 9 11 6,25 45 33 36,75 251,258 13 63 63 63 11309

64 1004 NİHAL KARATAŞ -9E 19 11 16,25 14 13 10,75 0 11 -2,75 15 10 12,50 48 45 36,75 250,858 16 64 64 64 11336

65 1064 ŞERİFE KARAASLAN -9E 14 7 12,25 11 11 8,25 7 5 5,75 10 2 9,50 42 25 35,75 248,252 17 65 65 65 11482

66 1055 SÜLEYMAN HASIRCI -9A 12 15 8,25 13 12 10,00 8 12 5,00 14 8 12,00 47 47 35,25 247,369 17 66 66 66 11527

67 1009 RUMEYSA KÖSE -9B 17 12 14,00 15 13 11,75 1 5 -0,25 13 12 10,00 46 42 35,50 247,293 8 67 67 67 11532

68 1024 MEHMET KARACA -9A 13 6 11,50 12 3 11,25 2 1 1,75 11 1 10,75 38 11 35,25 246,897 18 68 68 68 11555

69 1020 ÖZGE IŞIK -9B 15 10 12,50 17 10 14,50 0 5 -1,25 11 6 9,50 43 31 35,25 246,717 9 69 69 69 11564

70 1088 ZEYNEP RANA OKUMUŞ-9B 15 10 12,50 16 12 13,00 0 10 -2,50 13 7 11,25 44 39 34,25 243,781 10 70 70 70 11705

71 1042 HİBE HADİDAN -9B 15 12 12,00 16 13 12,75 1 0 1,00 11 11 8,25 43 36 34,00 242,974 11 71 71 71 11751

72 1068 MERVE ÖZKAN -9B 13 4 12,00 17 6 15,50 2 6 0,50 7 5 5,75 39 21 33,75 242,123 12 72 72 72 11797

73 1001 ELİF BAĞRIAÇIK -9E 11 11 8,25 10 7 8,25 8 8 6,00 12 6 10,50 41 32 33,00 240,546 18 73 73 73 11882

74 1032 EMİNEESİLA GEVREK -9E 16 10 13,50 4 2 3,50 2 5 0,75 16 3 15,25 38 20 33,00 240,053 19 74 74 74 11906

75 1003 FATMA ZEHRA YILDIRIM-9C 19 4 18,00 6 2 5,50 5 6 3,50 7 3 6,25 37 15 33,25 239,860 13 75 75 75 11915

76 1074 RABİA ELİF TANRIKULU -9B 15 6 13,50 9 4 8,00 3 10 0,50 12 6 10,50 39 26 32,50 238,360 13 76 76 76 11989

77 1067 SEHERBÜŞRA TANRIKULU-9B 15 11 12,25 13 9 10,75 3 12 0,00 11 8 9,00 42 40 32,00 236,960 14 77 77 77 12057

78 1012 MELİKE TURAN -9D 15 11 12,25 10 7 8,25 14 12 11,00 39 30 31,50 235,537 14 78 78 78 12113

79 1054 ÜMMÜHANİ BUSE AKKAYA-9B 14 13 10,75 11 12 8,00 4 8 2,00 13 10 10,50 42 43 31,25 234,960 15 79 79 79 12154

80 1079 TUBA GÖK -9C 15 11 12,25 10 8 8,00 1 3 0,25 12 6 10,50 38 28 31,00 234,014 14 80 80 80 12199

81 1048 TORUN GÜL TAŞDEMİR -9D 15 8 13,00 12 7 10,25 1 0 1,00 6 4 5,00 34 19 29,25 228,436 15 81 81 81 12471

82 1000 ASYA ERCAN -9D 16 5 14,75 8 9 5,75 6 7 4,25 7 11 4,25 37 32 29,00 227,427 16 82 82 82 12514

83 1052 ABDULKERİM KÖSE -9A 12 9 9,75 9 2 8,50 1 2 0,50 10 2 9,50 32 15 28,25 226,032 19 83 83 83 12577

84 1057 ALEYNA ÖZBE -9C 12 11 9,25 13 9 10,75 1 9 -1,25 10 8 8,00 36 37 26,75 221,528 15 84 84 84 12762

85 1090 ALİ METEHAN AKKAYA -9A 12 13 8,75 7 9 4,75 6 5 4,75 10 8 8,00 35 35 26,25 220,090 20 85 85 85 12826

86 0 AHMET YAĞLI -9A 8 4 7,00 6 4 5,00 5 3 4,25 7 3 6,25 26 14 22,50 208,975 21 86 86 86 13204

87 1061 MUSA YİĞİTTEKİN -9A 17 7 15,25 3 1 2,75 2 1 1,75 22 9 19,75 199,456 22 87 87 87 13479
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME 87 87 87 15432

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,6 7,2 16,82 16,8 7,5 14,97 7,1 5,2 5,80 14,5 5,7 13,12 57,1 25,5 50,71 292,760

Okul Ortalaması 17,4 7,6 15,54 15,3 7,6 13,44 3,2 4,9 1,93 13,9 5,4 12,55 49,8 25,5 43,46 271,140

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

309,745 46,69
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9A  -  1037

120 60 15 45 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7205.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 9 9 9 7205 % 46,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız DCcC eb   EebAA DDcCaCEACABBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 18 3 9 17,25 % 58

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız ACDBBCCECABAA a  dc B E   BBC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 4 2 24 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız EDe B      b  B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 20 3 7 19,25 % 64

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CACB CADDADC AcBEBEACBC  c d  

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

226,032 81,50
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9A  -  1052
ABDULKERİM KÖSE 120 32 15 73 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12577.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 83 83 83 12577 % 81,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız  CBCec  D a  AABaDc aCbACeB  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 9 2 19 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız AeD BCC     A         bDBA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız     B  d      a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 10 2 18 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CAC  C Da DC A  EB e          

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

331,585 33,89
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9A  -  1006
AHMET VELİ AŞICI 120 67 13 40 63 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5230.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 5230 % 33,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 21 5 4 19,75 % 66

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız  CBCCBb   aedAABDDBCBCEACABBcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 25 2 3 24,50 % 82

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız AaDB CCECA AA BABeAEBCEDBABBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 7 2 21 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız  DC B   D      dAC d  C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 14 4 12 13,00 % 43

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CAa  CAbDADC A B BE  BC  c d  

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

208,975 85,56
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9A  -  0
AHMET YAĞLI 120 26 14 80 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13204.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 86 86 86 13204 % 85,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 8 4 18 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DE              AA a B ad ACAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız AE  Ae       d  AD       B ae 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 5 3 22 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız       De   cd    A B A E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 7 3 20 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız     CAC            BEBa   Cba 

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

270,790 65,35
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9A  -  1035
AHMETEREN  ÖZDEMİR 120 52 35 33 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10085.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 44 44 44 10085 % 65,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 17 12 1 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEBDbBdd aAbeEDEAAdcDBeBCcACdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız edBacdDBBCCECbdbAbBcAaeEDBABBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız    be  d B         ad d   b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 16 4 10 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız  EabCAbBaCAD A C A  EBEA  C B 

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

259,258 70,30
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9A  -  0
ALİ EREN KOZAN 120 47 31 42 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10848.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 55 55 55 10848 % 70,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız  CBa c eD  D AcBDaBea EcCbB  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 15 8 7 13,00 % 43

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız ACDBBdCcC abADBAaC    b BbBBe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız d   B  AcA  A B be dd bb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 15 6 9 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CAe abADDADC AD EBEd  C Bc d  

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

263,886 68,42
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9A  -  1029
ALİ KAYADİBİ 120 51 40 29 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10558.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 50 50 50 10558 % 68,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 17 8 5 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEacCBCCa   AaD AA cDBeaCbACAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız caBeACDBB CECeabA ceABeba   c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız   e   bCaca     EA aCbe ddaC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız e   CAeBabADDADCcADBEBEdeBCbe 

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

268,742 66,30
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9A  -  1040
ALİ KÖSE 120 48 21 51 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10232.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 47 47 47 10232 % 66,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız cCBCCebAbAdDaAABDDBeBbcACbBBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 10 5 15 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız bdaBBCCE              bD cBBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 4 1 25 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız EDC Bc                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 14 5 11 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CACBaCADcAD  A  EBad  C   D e 

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

220,090 83,11
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9A  -  1090
ALİ METEHAN AKKAYA 120 35 35 50 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12826.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 85 85 85 12826 % 83,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız eCBCCca b decAA aDaedd cCAB DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız cCccBb ECe bA B       bca  B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız bDa daE e   A B A      A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CAdcCbeDcADd A BEBad          

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

263,936 68,38
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9A  -  1081
CEBRAİL CAN EVRAN 120 47 24 49 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10553.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 49 49 49 10553 % 68,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEBDCaCec Ab a  AABa B BCaACAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız edBbd bBBCCcCA  A B ABabDBcBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız d    Eba  c  b     B b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 13 1 16 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız     CAC  C   AD  A BEBE  B b B

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

267,058 67,03
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9A  -  1030
ERDOĞAN TANSEL 120 48 25 47 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10344.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 48 48 48 10344 % 67,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DaB CB bc     e AABcDBedCabCea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 16 5 9 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız baBdA DBBC ECd       BCbDBABBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız     e Dd d       A   Ad    C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 17 5 8 15,75 % 53

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız  E  CAC  bAeDADCcA  EBEA BCceB

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

270,785 65,36
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9A  -  1023
HAKAN AHMET 120 47 15 58 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10086.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 45 45 45 10086 % 65,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 15 6 9 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEB CBCbc d     AA D BeaCEACAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 17 4 9 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız A aCAe B C E    bDB ABCbDBABBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız        d d           A        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 14 3 13 13,25 % 44

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız      AC  CAD AD  A BEBcdd CDB 

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

281,159 60,67
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9A  -  1097
HALİM BERAT BAYANDUR 120 53 26 41 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9362.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 34 34 34 9362 % 60,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız  CBCbab b a EAABDDddddabCAdBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 13 7 10 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız AaaBBCdECeB A        ebDBeBBC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız  DC d       A   A     Cd    ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 21 3 6 20,25 % 68

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CAC  bADDADCEADBEBEA BCcB bE  

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

270,792 65,34
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9A  -  1034
HAMZA KANTARCI 120 48 19 53 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10084.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 43 43 43 10084 % 65,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 15 5 10 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEB CBC       D AcBDaBea EcCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız AbBdA DBB CcC abADB ABCbcBbBBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız    a  a  B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 15 3 12 14,25 % 48

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız D   CAe  CADDADCcA eEB A     B

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

258,027 70,61
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9A  -  1022
HÜSEYİN BAĞCI 120 43 16 61 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10896.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 57 57 57 10896 % 70,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 15 5 10 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız e   C CCBC beEe AA D Be  EACAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 12 2 16 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız A BC       d    A   ABeE BABBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız abbedd C d                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 15 2 13 14,50 % 48

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız     CA   CA DADC A B BEdaBC  B

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

294,499 54,45
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9A  -  1085
KAAN KOÇ 120 60 36 24 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8402.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 22 22 22 8402 % 54,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız aCBbadb D dedAd aDBbBCEACbBaDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 22 8 0 20,00 % 67

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız AaDBBCCdCABAAbBeBedEBCEDBcBBeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 8 10 12 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız dDC d a  A EAbBdcC d a    d De

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 16 5 9 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CACB Cd DADd AeBEBc  BC eB E  

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

255,625 71,53
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9A  -  1043
KERİM KAYA BB 120 48 39 33 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11038.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 59 59 59 11038 % 71,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEBaaaC  CAD a EAA aDBedaEcCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 17 10 3 14,50 % 48

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız ecBdAaDaBCCECeabADBeABCEDBe   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 6 6 18 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız     edDCCdc Ab     B A  d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız  Ee CAba bd DAea AbBEBd eeCbd 

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

246,897 74,88
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9A  -  1024
MEHMET KARACA 120 38 11 71 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11555.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 68 68 68 11555 % 74,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 13 6 11 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız bCBedB    d  AAaD c BC  C BBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 12 3 15 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız A e   CEC B A a       E BcBBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız  De B                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 11 1 18 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CAC  CA  AD aA B B    C       

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

199,456 87,34
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9A  -  1061
MUSA YİĞİTTEKİN 120 22 9 89 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13479.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 87 87 87 13479 % 87,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 17 7 6 15,25 % 51

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEBbCBedB    d  AAaDDceBCEACAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 3 1 26 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız AEBe                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız  EaA                          

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

247,369 74,70
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9A  -  1055
SÜLEYMAN HASIRCI 120 47 47 26 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11527.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 66 66 66 11527 % 74,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız DaBaec eb d EAAaDDcaaCEcCeBaDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız AaeBBbCECedbA a   b BdbaBeBBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 8 12 10 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız aDC dbcADA EA adb  ddaC    e d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CAC  CdeDADCcAeBEBE baCc   d  

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

285,366 58,71
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9A  -  1002
YAHYA YEŞİLMEN 120 54 22 44 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9060.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 30 30 30 9060 % 58,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 23 6 1 21,50 % 72

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEBeCBCeBaAc dDEAABDDBCaCEACAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 20 8 2 18,00 % 60

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız AEBeAbDBBdCECeadA B ABCbDBcBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız          d                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 11 7 12 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız eEedCACB bdeDAD     EB   eC   

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

286,286 58,19
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9A  -  1045
YUNUS EMRE IŞIK 120 51 10 59 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8980.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 27 27 27 8980 % 58,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 18 6 6 16,50 % 55

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız bCBC c   AdedAAB DBeBCEACABBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 12 3 15 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız A   BC E    A B B c  eb B BBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 5 1 24 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız  DC d  A      B A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 16 0 14 16,00 % 53

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CAC  CA DADC AD EB   BC B     

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

284,893 59,00
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9B  -  1094
AFNAN HALİL 120 54 24 42 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9105.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 31 31 31 9105 % 59,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 17 10 3 14,50 % 48

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız cC CdcCAb dDdAAdDDBedCEACA cDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 23 7 0 21,25 % 71

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız AbDBBdCECABbAcBeBeAEBCaDBABBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız  Aac bdDDADC b dbBEA BC BB E  

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

263,429 68,63
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9B  -  1082
DİLEK KÖKOĞLU 120 47 24 49 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10591.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 51 51 51 10591 % 68,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 19 5 6 17,75 % 59

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEB CBCeB AD dD AAc DBeBCdAC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 12 4 14 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız c  b   BB  E    ADc A CbDB BBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız da eb  C d  A       ad     b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız ad dCAC  dA cADdE  BEB A BCc B

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

256,936 70,99
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9B  -  1084
FATMA TİYEK 120 42 14 64 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10955.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 58 58 58 10955 % 70,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 13 6 11 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız  CBCd Cbc a dA BDD  dC  CA B E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 9 6 15 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız  bD         A    deEeCb BABBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 2 0 28 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız   C B                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 18 2 10 17,50 % 58

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CAC  CADDAeCEA BEBE  B  e  EB 

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

242,974 76,15
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9B  -  1042
HİBE HADİDAN 120 43 36 41 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11751.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 71 71 71 11751 % 76,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız Da eC CaBbAb dcEcABDDBecCEACbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 16 13 1 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız AbBeACaBBdacedabA acABCbDBABBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız          B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız ab  CbbB Cd  AD  AadEdEcbBC Bc

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

262,486 69,01
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9B  -  1093
HÜSNE AVŞAR 120 46 22 52 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10649.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 52 52 52 10649 % 69,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız aCBC aCbD d  AA cDBeadbA ABBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 19 6 5 17,50 % 58

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız b DBBCCEC   AbB BaAaBCbDBABBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız   e d          b            D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 11 4 15 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız Cc   C   ADC   BbBE CBe  B d  

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

272,467 64,53
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9B  -  1026
MELİKE SELCİ 120 53 36 31 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9959.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 42 42 42 9959 % 64,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 19 5 6 17,75 % 59

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEB CBCCB  D Ee AA DDBCdCbcCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız AEBdbdDaBbeECeB A BAAcebaBbaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız       De da   c  dba Ae c DC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız eae CAe bCAe ADCEA BEBcA BC ec

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

242,123 76,45
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9B  -  1068
MERVE ÖZKAN 120 39 21 60 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11797.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 72 72 72 11797 % 76,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 13 4 13 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız aCB  B  D aDEAAB Dc   bACA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 17 6 7 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız  C BB CEC a AD cBCe BeEaBAeBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız b   d E    E   ac           ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 7 5 18 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız C b  Cd aA C A   e   aC B     

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

269,446 65,94
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9B  -  1011
NUR TOSUN 120 51 32 37 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10176.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 46 46 46 10176 % 65,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEcaCBCe  AbAEDEAA D BeaCE CAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 19 5 6 17,75 % 59

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız e BeA DBBCCECd  ADB A CbaBABBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız  baD  e  d E  eBae   eC c  a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız ad  Cc   dA cA C b BEBE aBebBc

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

246,717 74,94
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9B  -  1020
ÖZGE IŞIK 120 43 31 46 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11564.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 69 69 69 11564 % 74,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız cCadecCAD dDcAc aDB  e ACABBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 17 10 3 14,50 % 48

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız AbaBBCCEC  dADBbBeAbeebcBA BCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız  cd cc     d                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 11 6 13 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CACa C  DADCc c EB   Ba    de 

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

238,360 77,69
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9B  -  1074
RABİA ELİF TANRIKULU 120 39 26 55 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11989.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 76 76 76 11989 % 77,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 15 6 9 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız DC CbaC D EDdAA DDBeBb  C  B a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 9 4 17 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız Ab               bA BCbDBcB CA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız bDedB   eec e B b           ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 12 6 12 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CACaCdA  Aa cb dEBEA  C B     

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

247,293 74,73
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9B  -  1009
RUMEYSA KÖSE 120 46 42 32 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11532.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 67 67 67 11532 % 74,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 17 12 1 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEB CBCbeCAbdEeEAceaDBddCEACbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız AbBeAbDBB CcCecbAeeAABebaB BBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız        d Ba c       ac        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız bE  CACaeddecADCdb BEBE  cCcBc

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

236,960 78,13
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9B  -  1067
SEHERBÜŞRA TANRIKULU 120 42 40 38 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12057.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 77 77 77 12057 % 78,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DE ab CaabeD dDEAABDDcC bdACeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız eaaeACDBBeCECAeeADc      B  aC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız    eebDedBaa e c e Beb        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız  E  CACaCdAbcAb cb dEBEA      

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

259,470 70,23
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9B  -  1033
SEVDE TURUNÇ 120 48 34 38 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10838.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 54 54 54 10838 % 70,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEBaCaCb b D dDbAABcDc  CEACeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız b BdACDBa CbCde A B AadEDBcaBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız    c  De B Ec    b  e    e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 15 8 7 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız  de CAC  dAecADCEb BEBaAaBC  B

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

234,960 78,76
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9B  -  1054
ÜMMÜHANİ BUSE AKKAYA 120 42 43 35 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12154.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 79 79 79 12154 % 78,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEBaCB CBC D aedeAaaDceaCbbCeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız c BebbeBB  b  cbA B AaCbDBcdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız   ecebDa Baa   BE  a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız  d  CACB bA eADb Aa EBEddaCcaB

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

243,781 75,85
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9B  -  1088
ZEYNEP RANA OKUMUŞ 120 44 39 37 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11705.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 70 70 70 11705 % 75,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız  CBCdc  DedD AA aDcecCbACeBBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 16 12 2 13,00 % 43

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız ACeBBbCEC cbA BABbeaBdbaBbBBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 0 10 20 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız  c  c      bdba        ed  bc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 13 7 10 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CAC bCd  ADC b BEBcA eC aB   d

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

221,528 82,70
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9C  -  1057
ALEYNA ÖZBE 120 36 37 47 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12762.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 84 84 84 12762 % 82,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEBeb CaabA    cA BDeceaC ACbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız A Beca eBC d ca A B AaCEaB BBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız    ba Debcc  b        a      d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız     CAb  dA cAeC b  EedA eC BB

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

286,195 58,26
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9C  -  1080
AYSUN YAREN ORÇAN 120 56 29 35 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8990.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 28 28 28 8990 % 58,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 23 5 2 21,75 % 73

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız  CBCaeCAD dDEAABDDcCdCEACABBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız A DBBCCEbA eADacceA  ebDBABBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız  ae d cA      a     d  cd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CACB bAcDADd b BEBEe cC dB d  

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

311,482 45,85
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9C  -  1017
AYTEN SUDE HANÇER 120 60 12 48 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7076.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 8 8 8 7076 % 45,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 20 4 6 19,00 % 63

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız  C C aCAD E EAA cDBCBCEbCAdBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 24 5 1 22,75 % 76

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız ACDBBCCECdBcA BeBeAEBCbDBABBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 16 3 11 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CAC  bA cADC AeBEBEA BC  B    

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

295,846 53,69
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9C  -  1059
CENNET ÇINAR 120 56 17 47 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8286.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 21 21 21 8286 % 53,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 19 6 5 17,50 % 58

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız DCBCdB   Ade AABDDB aCcACeBBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 18 6 6 16,50 % 55

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız ACDBBCCECA  A B  ee BdbDBdBBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 4 1 25 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız bD  B         B  C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 15 4 11 14,00 % 47

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CACBaC D ADC A  EBa  BCD   d d

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

309,310 46,90
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9C  -  1091
ELİF METEHAN 120 63 27 30 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7238.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 11 11 11 7238 % 46,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 21 9 0 18,75 % 63

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEBcCBCeBCbbddDEbABDDBeaCEACAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız AEcdAbbBdCCECec ADBAAaCbDBABBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız      cD  B aA      B c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 18 6 6 16,50 % 55

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız  d  CAC  CAeaADaEADBEBEAeBb BB

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

258,187 70,58
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9C  -  1092
FATMA BEYZA BALÇIK 120 44 20 56 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10892.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 56 56 56 10892 % 70,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 13 5 12 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız  EB bBa Bb D d  AA DD   C ACbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız A BaAb BB Cb    A B ABdb BdBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız  Eb  b e d    d   A C    A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 13 4 13 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız  de CAb  CAcDADC A  EB A  C   

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

239,860 77,21
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9C  -  1003
FATMA ZEHRA YILDIRIM 120 37 15 68 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11915.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 75 75 75 11915 % 77,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 19 4 7 18,00 % 60

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız  EBDCBC Ba D E  Ac DDBaBCEACeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 6 2 22 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız A  C       E    A B    b B   e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 5 6 19 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız    b   e BaEb   d  BCbC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 7 3 20 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız     CAC  b   ADa  e  B   B    

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

298,179 52,57
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9C  -  1056
FERİZE AKKOYUN 120 55 11 54 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8112.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 19 19 19 8112 % 52,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız aCBCCBC    e AA    ecCEACdaB E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 21 1 8 20,75 % 69

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız ACDBBCCECA  A B B A BC eBABB A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız   eeB                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 19 2 9 18,50 % 62

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CAC  bADcADC ADBEBEA BC BB    

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

277,093 62,42
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9C  -  1014
İKRANUR YAMAN 120 49 14 57 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9632.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 38 38 38 9632 % 62,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 18 4 8 17,00 % 57

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız  C CCBCAD E EAA aDc  CbACAd DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 16 2 12 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız A DBBC      A B BeAEe   BABBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız cae B          ec             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 14 3 13 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CA B CdeDADC  DBEBb  BC       

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

286,905 57,93
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9C  -  1039
MÜZEYYEN SAYGILI 120 57 33 30 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8940.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 26 26 26 8940 % 57,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız aCBCbBCAD E dAABDaBCcdaACeaBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız AeDBBCCECeeeAbBABeAbcCbDBABaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız  ab B  c    A ae a        dbD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 15 6 9 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CAaB CdbbAeC ADBEBE  BC dB    

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

308,651 47,30
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9C  -  1010
NARİN AĞCADAĞ 120 62 24 34 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7300.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 12 12 12 7300 % 47,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 20 6 4 18,50 % 62

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEBcC CdcC DAdD AA aDBCdCEACAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 21 8 1 19,00 % 63

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız dbBbA DBBCCECABbADBeAcCbDBcBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız      cee d  c      BaA        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 19 4 7 18,00 % 60

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız     CAC  CAeDADCEAeBEBEAaBd BB

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

278,943 61,67
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9C  -  1038
NURBANU OĞUL 120 51 19 50 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9517.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 35 35 35 9517 % 61,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 21 6 3 19,50 % 65

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEBDC CCBaADAdDcAA c BCeCEACbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız cbBeAaDBBCC ed bA B ABebDBABBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız       D  d                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 12 3 15 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız      A   b   ADC A BEBE  BCceB

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

252,561 72,77
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9C  -  1071
SILA FIRAT 120 46 35 39 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11230.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 62 62 62 11230 % 72,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 17 11 2 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız aCBCbcCADcdD eABDDaeBC cCbdBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız A eBBdCE AabA acedAEeebaB eBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız   C B E    d   d            e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CAa  CAebADacADBEBdcCcC       

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

234,014 79,05
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9C  -  1079
TUBA GÖK 120 38 28 54 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12199.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 80 80 80 12199 % 79,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız DbBCCBa D d dbA DDBaaCcACeaaDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız A  B Cdd e  A     e BeEbBcBBeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız cD  d                       b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 12 6 12 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CAb  Cd  ADa   abBEACBC B  d  

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

293,839 54,70
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9C  -  1019
YAREN OĞUL 120 56 20 44 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8441.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 23 23 23 8441 % 54,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 19 5 6 17,75 % 59

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEBDCBCC a D E  AA DDBedbaACAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız ecBec eB CeECdabADB AaCE BcBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız      ca  B         ad         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 21 0 9 21,00 % 70

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız     CACB C DDADCEADBEBEA BCD  

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

301,019 51,11
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9D  -  1065

120 59 22 39 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7888.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 15 15 15 7888 % 51,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 21 7 2 19,25 % 64

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEBbCBCadCAe dDEAA aDBCBCEACAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız A BbACeBBCCECAaAAbB ABeEcBeecC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız      d   B  c   b  a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 18 2 10 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız  E  CAC  CA DADC ADeEBdA BC  B

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

227,427 81,09
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9D  -  1000
ASYA ERCAN 120 37 32 51 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12514.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 82 82 82 12514 % 81,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 16 5 9 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEBcC eaB       AABDDca CEACAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız d B bC  B  E b bA c AeaEa  d C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız C ebeEDC Bb b       dAd       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız  E  d a  bdD   dEb cEBEc cecB 

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

299,980 51,61
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9D  -  1087
CANSU BAZ 120 61 31 28 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7964.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 18 18 18 7964 % 51,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 21 4 5 20,00 % 67

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız  CBC Bb c aDEAA DDBaBCEACABBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız AbDaBeCECA AADBeBdA cCbeBdBBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız aDCbBc A  a A B bd  d       ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CAC  bdcDADCEc BEBE dBCeBd be 

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

291,097 55,97
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9D  -  1046
ELİF KILIÇ 120 58 31 31 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 25 25 25 8638 % 55,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 22 6 2 20,50 % 68

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız cCBCCBCAD dDdAA aDBCeCEbCABBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 15 14 1 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız deDBBCdECd cAcBABdeaBCbcBcecCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız b a d  c   E bB c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 19 5 6 17,75 % 59

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CACBaCAeDADC ADBEBdA BCbBe    

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

285,994 58,34
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9D  -  1086
ELİFNAZ DAĞCI 120 53 18 49 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9003.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 29 29 29 9003 % 58,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEBeCBC caADcdDEAABDDBecdEACbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız AcBdACeBBC ECeadA B ABCb BeBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 2 0 28 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız       D  B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 13 1 16 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız             DADC ADBEBEAdBC   

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

260,466 69,84
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9D  -  1049
EMİNE İMALI 120 45 21 54 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10778.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 53 53 53 10778 % 69,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEBaCaCCcad edeEAAB  B  acACeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 17 5 8 15,75 % 53

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız A B Ab BB CECA  A B AcCEaBcBBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız       D  B           b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 12 4 14 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız D a C a  Cd  AD  A eEBEA BC   

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

252,746 72,71
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9D  -  1058
FATMA KOCA 120 42 19 59 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11220.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 61 61 61 11220 % 72,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 14 5 11 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız cC C aCAb d dAA D BC  EAC   DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız AaeBB CEe    DBAB A aebaBABBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız  a   a                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 12 5 13 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CAC  C c A C A ebBE  BaeBB    

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

276,332 62,76
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9D  -  1027
FATMANUR BAŞOĞLU 120 52 27 41 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9685.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 39 39 39 9685 % 62,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 19 8 3 17,00 % 57

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEBeCBCaBbAD d  eAeDDBeeCEACAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız AbBdbbDB CCECA  AbBcAeCbcBABBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız                    ab         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 15 8 7 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız  E  dACB CAecADCaAbBaBad BC  B

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

283,472 59,60
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9D  -  1005
HÜRÜ MELEK SARI 120 54 25 41 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9198.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 32 32 32 9198 % 59,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 21 6 3 19,50 % 65

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEBDCBCCBC   cedAABaDBCaCEbCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız ebBdACbBBCCECd  b B ABCbD  BaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız     e DebB  A    A e bd       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 13 5 12 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız     CAa  b  DAcC  DBEBE aBC Bd

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

251,258 73,28
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9D  -  1015
MEDİNE RAVZA GÜL 120 45 33 42 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 63 63 63 11309 % 73,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız aCBCbadAD dD AABD ae e ACecdDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız  aDBBCCEbb bA B aeAbeCEDBbBBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 5 2 23 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız   e B         B AC    d  C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CACa Cde A CdAb Eca   a Bc de 

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

235,537 78,49
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9D  -  1012
MELİKE TURAN 120 39 30 51 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12113.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 78 78 78 12113 % 78,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEBaCde ca   aDEeAcDDBeBCcACeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 10 7 13 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız bbB        E   eA e AcCaDBdBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız Ddc CACBaCdeDADCcbb aBEeaBCa  

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

300,017 51,59
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9D  -  1031
MERYEM KALLİ 120 56 11 53 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7961.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 17 17 17 7961 % 51,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 22 3 5 21,25 % 71

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız  CBC BCAD dD AcBa BCBCEACABBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız b  BBC Ea a b B B   cCEDBcBBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız  DC d                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 18 1 11 17,75 % 59

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CA B CA DADCEb BEBE  BC BB    

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

253,564 72,41
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9D  -  1066
MERYEMKARAOĞLAN 120 44 25 51 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11174.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 60 60 60 11174 % 72,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız  CcbdaCeD EDdAA DDB aC ACABBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız  dDBB CE    A a  db aeEDBABBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız   CbB  e Aa A ad   aA d     De

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CAa ab        b EB    C    E  

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

278,416 61,88
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9D  -  1025
MİRAYSU KOÇ 120 56 40 24 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9550.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 36 36 36 9550 % 61,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 21 8 1 19,00 % 63

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEBeCBCCBbAa dDEAAaDDcbdCEACAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 17 12 1 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız eaeaAeDeBCCECdaAA BcABebDBbBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 1 13 16 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız   dababb d ce  c A e  b d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 17 7 6 15,25 % 51

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız  E  CAbB ddeeADCEA BEeEAaBC BB

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

228,436 80,81
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9D  -  1048
TORUN GÜL TAŞDEMİR 120 34 19 67 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12471.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 81 81 81 12471 % 80,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 15 8 7 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEBaCBCCcbdDAEDbAA  Dce    Ce 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız A B b DB bCEe   A B ABabaB  Be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız                  A            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız     eAb  Cd  A     d B    C  B

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

316,894 42,74
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9D  -  1050
ZEYNEP   ORÇAN 120 62 12 46 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6596.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 6 6 6596 % 42,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 24 4 2 23,00 % 77

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız bCBC BCeDAdDEAABD BbBCEACABBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 21 2 7 20,50 % 68

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız AdDBB CEC  AA B BeAEBC  BABBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız    dB E  A   c  e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 14 3 13 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CAC  CA DADCcbDaEBE   C       

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

300,315 51,41
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9E  -  1051
AYBEGÜM KUMRU 120 56 11 53 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7933.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 16 16 16 7933 % 51,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 18 2 10 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEB CBCCBC   d EbA DDBC    CAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 22 0 8 22,00 % 73

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız A B ACDBBC EC   A B ABCEDBABBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız    e E e B  ba     a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 14 4 12 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız  E  CAC  CdD ADCcAe EBcA B    

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

292,390 55,35
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9E  -  1078
BEYZA BARMAN 120 58 29 33 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8541.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 24 24 24 8541 % 55,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 22 6 2 20,50 % 68

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız DCBCCB AD dDaAAcaDBCBdcACABBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 19 10 1 16,50 % 55

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız ACeBBCCcCAd ADBeBdAaBbEcBABaeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız ED  a                       ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CACBaCdDeADdcb BE E  BCccB Eae

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

283,404 59,64
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9E  -  1053
ECRİN ÇAKMAK 120 56 33 31 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 33 33 33 9203 % 59,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 23 7 0 21,25 % 71

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEBDCBCCcCAcAdDEAAaDDBedCbACAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız e ade DeBC ECea A B ABabbBeBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız     dbDe da cc  E  a Ab  b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 17 5 8 15,75 % 53

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız  Ee CAC  bd DADC AbBEBaACBC  B

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

240,546 77,00
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9E  -  1001
ELİF BAĞRIAÇIK 120 41 32 47 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11882.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 73 73 73 11882 % 77,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız  CeCecC   d dAdBa BC CbAdbB Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 10 7 13 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız A DB        b Be  b aeEeBAaBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 8 8 14 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız bDC dDE  e EA B b  a  Cc   ec 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 12 6 12 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CACB adD A  EA BE d C C ed d  

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

313,899 44,39
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9E  -  1075
EMİNE İREM 120 65 29 26 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6851.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 7 7 7 6851 % 44,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız aCBCCc AD dDdAABcDddcCEACdBBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 21 5 4 19,75 % 66

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız A DBBCCECA  ADBAcdd BCbDBAaBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 11 7 12 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız cDC BaE  d dA  CbCd A CA   eD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CACB bdDcAc cA BEBEA BCa c b  

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

240,053 77,15
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9E  -  1032
EMİNEESİLA GEVREK 120 38 20 62 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11906.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 74 74 74 11906 % 77,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız eCBCd abD EDdAABbDB cdcACeB DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 4 2 24 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız A DaB Ca                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız  Da B dce  c                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 16 3 11 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CAC  bADbADCcA BEBE  BC B     

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

304,234 49,63
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9E  -  1069
FATMA ÇELİK 120 62 29 29 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7659.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 14 14 14 7659 % 49,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 24 6 0 22,50 % 75

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEBcCBCedCeDAEDEAABDDBCdCbACAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız AaBbbCDBBCCEedabAbBAbBebDBABBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız    e Ebe Ba   d  A a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 16 6 8 14,50 % 48

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız aEa CAa  C  DADC  DBEBEAeBC cd

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

322,386 39,47
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9E  -  1028
FATMAGÜL YILDIZ 120 68 30 22 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6091.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 3 3 6091 % 39,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız eCBeCBCdecaeEAA DDBe CEACeBBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 23 6 1 21,50 % 72

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız AdDBBdCECeB ADBcBCAEeCEDBABBeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız E edBbaAa  EA B d   A  b  a e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 19 6 5 17,50 % 58

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CACB CdDDADCcAe EBEA BC BB dee

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

309,615 46,75
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9E  -  1076
GULSU 120 64 31 25 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7214.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 10 10 10 7214 % 46,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 20 7 3 18,25 % 61

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız abBCCBCAD d  AABcDBeaCbACABBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 15 14 1 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız eaeBBCCECA bAcBedaAEeebcBcBBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız dDe d      EA BdA             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 24 6 0 22,50 % 75

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CACaddADDADCEADBEBEACBCcBBaEeA

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

274,639 63,56
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9E  -  1021
HATİCE KÜBRA ŞEN 120 50 21 49 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9809.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 40 40 40 9809 % 63,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 22 8 0 20,00 % 67

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEBDCBCdBCAbddeEAABcDBCBeEACAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız AcBeAbedBbCbCd                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız          B  A      aabCdBb    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 18 0 12 18,00 % 60

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız     CAC  CADDADC A BEBEACB    

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

319,850 41,01
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9E  -  1018
HATİCE YAREN ERDAĞ 120 65 20 35 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6329.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 5 5 5 6329 % 41,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 24 4 2 23,00 % 77

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEBeCBCCBCA  dDdAABDDBCdCEACAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 20 6 4 18,50 % 62

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız A BeA DBBCeECe eADB ABCacBABBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 8 6 16 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız      EDe d EAe  EA BCd   ea   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 13 4 13 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız  b  CAC  CAaDADC bDe BE  B    

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

306,264 48,62
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9E  -  1047
HİDAYET   AKYOL 120 60 19 41 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7503.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 13 13 13 7503 % 48,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 21 5 4 19,75 % 66

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız aCBCCBCAD E EAA D BeaecACABBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız AbeBB CECAa A B  eAbceaDBcBBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız E C B  c d  A ad              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 19 1 10 18,75 % 63

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CAC  CADDADC  DBEBE eBC BB    

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

250,858 73,46
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9E  -  1004
NİHAL KARATAŞ 120 48 45 27 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11336.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 64 64 64 11336 % 73,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEcDCaeacCADeEDEAABDcBCabcACbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız bcaeACDdBCCE ccbb BcAcCbeB BBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 0 11 19 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız  b  d  e dc     c   ebe  c d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız  d  CAaBdCd DADCEcbBEBc eBCeBd

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

273,467 64,14
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9E  -  1072
ÖZGE TÜRCAN 120 52 30 38 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9898.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 41 41 41 9898 % 64,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 22 4 4 21,00 % 70

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız aCBCdBCAD dD AA DDB BCEACbBBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız AdeBBCabCAc A BedeebaCa BcBBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız Eee B  A      eC              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CAa aC  DAcacA eEdEAaBC BB b  

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

297,389 52,97
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9E  -  1096
SENA BAĞCI 120 62 39 19 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8174.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 20 20 20 8174 % 52,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DaBaCBCCBbADcdDcAAaDDdeBCEACeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız edadAbDBBCCECeBcADBcAcebDBAaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız    c E d BDE  e      Aa Be    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız bEecCACBabdeDADCEbDBEBdedBCDBd

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

248,252 74,40
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9E  -  1064
ŞERİFE KARAASLAN 120 42 25 53 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11482.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 65 65 65 11482 % 74,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEBaC Caa A   DEAcacDBe C  CA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız cEadcebe   dCd eA B   CbDBABBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 7 5 18 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız       DC dac aABEA  b       A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 10 2 18 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız  d  CAC  Cd  AD     EB   BC   

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

329,121 35,19
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9E  -  1060
ŞEVVAL KARAGÖZ 120 67 16 37 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5430.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 2 2 5430 % 35,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 24 5 1 22,75 % 76

Cevap Anahtarı A DEBDCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACAB

Cevaplarınız DEBeCBCCBCAD deEAABaDBCdCEACAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 19 6 5 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A AEBCACDBBCCECABAADBAABCEDBABBC

Cevaplarınız A BeA DBBCCECA bA B ABCbcBeBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 6 3 21 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A CECDCEDCCBDEADABEAABCACEBADCAB

Cevaplarınız      EDe d      EA BdA        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 18 2 10 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A DEBACACBCCADDADCEADBEBEACBCDBB

Cevaplarınız     CAC  bADDADCE DBEBEc BC  B

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

277,255 62,33
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9E  -  1089
SULTAN KAMALAK 120 52 25 43 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9619.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 37 37 37 9619 % 62,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 21 4 5 20,00 % 67

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız bCBC BC D E  AABDDBCaCEAeAdBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 17 10 3 14,50 % 48

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız bCeB CCddABbAbBABe ceCEaB BBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız  b  Ba    aEA B             e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 10 7 13 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız CAC  bdecADC bD EdE     B   a 

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0



9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME

321,292 40,10
%

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU
YEDİGÜZEL ADAM İMAM HATİP ORTAOKULU

-9E  -  1077
TALİHA NUR İMREN 120 64 15 41 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6189.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 4 4 6189 % 40,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 87 87 87 15432

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Türkçe 30 20 4 6 19,00 % 63

Cevap Anahtarı B DCBCCBCADAEDEAABDDBCBCEACABBDE

Cevaplarınız DC CC a D d  AABDDBeBCbACABBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sosyal 30 23 4 3 22,00 % 73

Cevap Anahtarı B ACDBBCCECABAADBABCAEBCEDBABBCA

Cevaplarınız AdDBB CECe bADBAB AEBCEDBeBBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDCCBDEADABEAABCACEBADCABCECDC

Cevaplarınız  De d cA   E         aC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen 30 17 3 10 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B CACBCCADDADCEADBEBEACBCDBBDEBA

Cevaplarınız dAC  CADDADC A BEBEAeBC  d    

S D Y B%

Türkçe 0

S D Y B%

Tarih 0

S D Y B%

Matematik 0

S D Y B%

Fizik 0
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