
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE İMAM HATİP LİSESİ 22-23 Vip Yayınları 10. Sınıf Deneme-1 9806 264 116 82

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 14.38 8.03 12.37 11.55 8.86 9.33 7.60 8.07 5.58 8.68 8.25 6.62 42.20 33.21 33.90 235.588

İl Ortalaması 17.87 5.44 16.51 14.93 6.84 13.22 10.80 6.78 9.10 12.46 7.12 10.68 56.05 26.18 49.51 298.030
Okul Ortalaması 17.91 5.17 16.62 15.38 6.07 13.86 5.85 7.52 3.97 10.39 6.90 8.66 49.54 25.67 43.12 272.476

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - İLAYDA ÇINAR 10 / A 23 2 22.50 23 1 22.75 10 4 9.00 20 2 19.50 76.00 9.00 73.75 395.000 557 27 1 1
2 374 - ÜMMÜGÜLSÜM KİRAZ 10 / C 19 2 18.50 14 8 12.00 18 2 17.50 23 1 22.75 74.00 13.00 70.75 383.000 713 33 2 2
3 347 - ELİF AKGÜL 10 / B 16 4 15.00 21 2 20.50 15 0 15.00 19 2 18.50 71.00 8.00 69.00 376.000 825 42 3 3
4 308 - ESRA NUR ÇALHAN 10 / A 22 3 21.25 21 4 20.00 13 6 11.50 14 3 13.25 70.00 16.00 66.00 364.000 1038 56 4 4
5 393 - SARİYE ORÇAN 10 / A 20 5 18.75 18 6 16.50 15 8 13.00 16 9 13.75 69.00 28.00 62.00 348.000 1372 71 5 5
6 323 - HATİCE KÜBRA ÇELİK 10 / A 19 6 17.50 17 7 15.25 12 12 9.00 18 5 16.75 66.00 30.00 58.50 334.000 1670 90 6 6
7 316 - RAHİME SİVRİKAYA 10 / A 18 7 16.25 18 7 16.25 16 7 14.25 13 10 10.50 65.00 31.00 57.25 329.000 1770 96 7 7
8 382 - NESİBE CEYHAN 10 / C 17 6 15.50 12 8 10.00 12 7 10.25 21 2 20.50 62.00 23.00 56.25 325.000 1876 100 8 8
9 313 - ZEYNEP DEMİR 10 / A 20 3 19.25 19 5 17.75 11 4 10.00 10 11 7.25 60.00 23.00 54.25 317.000 2072 109 9 9

10 321 - FATMANUR GÖZEL 10 / B 19 5 17.75 19 3 18.25 4 9 1.75 17 4 16.00 59.00 21.00 53.75 315.000 2150 112 10 10
11 380 - IRMAK GÜL 10 / C 18 4 17.00 10 3 9.25 15 5 13.75 14 6 12.50 57.00 18.00 52.50 310.000 2295 121 11 11
12 365 - SEMRA YLDRM 0 / 0 18 4 17.00 14 9 11.75 12 9 9.75 14 4 13.00 58.00 26.00 51.50 306.000 2394 125 12 12
13 333 - AHMET BZDGNN 10 / B 19 5 17.75 21 4 20.00 5 8 3.00 12 7 10.25 57.00 24.00 51.00 304.000 2443 127 13 13
14 317 - SALİHA TEMİZ 10 / A 19 3 18.25 19 5 17.75 8 10 5.50 11 7 9.25 57.00 25.00 50.75 303.000 2472 128 14 14
15 326 - SELBİNAZ GÜNTÜRK 10 / A 17 8 15.00 16 8 14.00 10 10 7.50 16 8 14.00 59.00 34.00 50.50 302.000 2508 130 15 15
16 327 - KEVSER KILIÇ 10 / A 17 6 15.50 18 4 17.00 7 9 4.75 15 8 13.00 57.00 27.00 50.25 301.000 2534 132 16 16
17 381 - LE Y* BAĞCI 10 / C 22 1 21.75 16 8 14.00 6 6 4.50 11 6 9.50 55.00 21.00 49.75 299.000 2591 134 17 17
18 311 - ÜMRAN BOZK RT 10 / A 22 2 21.50 16 6 14.50 6 11 3.25 12 9 9.75 56.00 28.00 49.00 296.000 2677 138 18 18
19 306 - SİMAY ORÇAN 10 / A 21 4 20.00 7 2 6.50 7 2 6.50 17 5 15.75 52.00 13.00 48.75 295.000 2704 140 19 19
20 387 - HİLAL ALAŞ 10 / A 19 5 17.75 19 5 17.75 4 9 1.75 13 8 11.00 55.00 27.00 48.25 293.000 2765 142 20 20
21 378 - FEYZA YAVUZ 10 / C 19 4 18.00 20 3 19.25 11 5 9.75 2 3 1.25 52.00 15.00 48.25 293.000 2765 142 20 20
22 318 - FATMA N UR KALLİ 10 / A 19 5 17.75 14 9 11.75 9 7 7.25 13 6 11.50 55.00 27.00 48.25 293.000 2765 142 20 20
23 336 - AZRA YILMAZ 10 / B 19 4 18.00 18 2 17.50 2 2 1.50 12 4 11.00 51.00 12.00 48.00 292.000 2809 146 23 23
24 401 - HACI DURDU SARI 10 / C 22 3 21.25 16 6 14.50 5 9 2.75 11 6 9.50 54.00 24.00 48.00 292.000 2809 146 23 23
25 402 - MUHAMMED HACI 10 / C 16 7 14.25 18 3 17.25 11 7 9.25 9 8 7.00 54.00 25.00 47.75 291.000 2838 148 25 25
26 348 - GÜLSM NUR ÖZKAN 10 / B 18 5 16.75 13 9 10.75 8 9 5.75 16 7 14.25 55.00 30.00 47.50 290.000 2868 149 26 26
27 310 - EMİNE KILIÇ 10 / A 18 3 17.25 11 10 8.50 9 6 7.50 15 4 14.00 53.00 23.00 47.25 289.000 2906 150 27 27
28 0 - BERAT 0 / 0 22 3 21.25 19 6 17.50 6 11 3.25 9 16 5.00 56.00 36.00 47.00 288.000 2942 151 28 28
29 368 - CEVAHİR GÜNTÜRK 10 / A 19 3 18.25 17 6 15.50 3 8 1.00 13 5 11.75 52.00 22.00 46.50 286.000 3003 153 29 29
30 351 - VİLDAN 10 / B 19 6 17.50 19 4 18.00 5 4 4.00 8 5 6.75 51.00 19.00 46.25 285.000 3026 154 30 30
31 355 - ÖKKEŞ NAR 10 / B 21 4 20.00 17 6 15.50 4 11 1.25 11 8 9.00 53.00 29.00 45.75 283.000 3076 156 31 31
32 340 - FAHRİYE AKSOY 10 / B 19 5 17.75 15 7 13.25 4 9 1.75 14 9 11.75 52.00 30.00 44.50 278.000 3254 165 33 32
33 330 - SILA YAKA R 10 / A 18 5 16.75 15 10 12.50 8 7 6.25 11 8 9.00 52.00 30.00 44.50 278.000 3254 165 33 32
34 305 - EBRAR ERGÜVEN 10 / A 18 5 16.75 15 7 13.25 8 6 6.50 9 5 7.75 50.00 23.00 44.25 277.000 3286 167 35 34
35 352 - HİRA KAHRAMAN 10 / B 19 2 18.50 17 5 15.75 1 6 -0.50 12 7 10.25 49.00 20.00 44.00 276.000 3327 168 36 35
36 328 - AYŞE ÜL ÖZBEK 10 / A 18 7 16.25 18 7 16.25 4 14 0.50 13 8 11.00 53.00 36.00 44.00 276.000 3327 168 36 35
37 307 - ESMANUR SAĞLAM 10 / A 12 12 9.00 19 6 17.50 6 10 3.50 16 8 14.00 53.00 36.00 44.00 276.000 3327 168 36 35
38 367 - ŞEVVAL KOZAN 10 / C 21 3 20.25 17 6 15.50 1 7 -0.75 10 6 8.50 49.00 22.00 43.50 274.000 3395 174 39 38
39 0 - AKIF ASLAAN 0 / 0 16 9 13.75 18 6 16.50 5 10 2.50 12 5 10.75 51.00 30.00 43.50 274.000 3395 174 39 38
40 329 - GÜLBAHAR AKGÜL 10 / B 13 8 11.00 17 7 15.25 7 13 3.75 15 8 13.00 52.00 36.00 43.00 272.000 3464 177 41 40
41 386 - HATİCE AKKUŞ 10 / B 18 7 16.25 16 2 15.50 5 5 3.75 9 8 7.00 48.00 22.00 42.50 270.000 3546 178 42 41
42 383 - MELİSA KAYADİBİ 10 / A 17 7 15.25 16 4 15.00 2 9 -0.25 14 6 12.50 49.00 26.00 42.50 270.000 3546 178 42 41
43 345 - SAADET ORÇAN 10 / B 20 2 19.50 14 3 13.25 2 5 0.75 11 8 9.00 47.00 18.00 42.50 270.000 3546 178 42 41
44 337 - AYSİMA 10 / B 17 2 16.50 16 6 14.50 6 14 2.50 10 6 8.50 49.00 28.00 42.00 268.000 3603 181 45 44
45 334 - TUĞBA GNSS 10 / B 18 4 17.00 15 10 12.50 6 8 4.00 11 11 8.25 50.00 33.00 41.75 267.000 3647 182 46 45
46 342 - SARİYE NUR CERE 10 / A 15 8 13.00 15 6 13.50 10 8 8.00 9 7 7.25 49.00 29.00 41.75 267.000 3647 182 46 45
47 346 - ZÜBEYDE ÖZBEK 10 / B 18 5 16.75 18 3 17.25 4 10 1.50 8 7 6.25 48.00 25.00 41.75 267.000 3647 182 46 45
48 322 - FATMA NUR BOZOK 10 / A 17 7 15.25 15 9 12.75 7 8 5.00 11 10 8.50 50.00 34.00 41.50 266.000 3671 185 49 48
49 353 - ESİN GÜNDEŞ 10 / B 15 5 13.75 20 3 19.25 7 12 4.00 5 6 3.50 47.00 26.00 40.50 262.000 3786 189 50 49
50 295 - BURCU OKUDUCU 10 / C 19 4 18.00 14 6 12.50 5 5 3.75 8 8 6.00 46.00 23.00 40.25 261.000 3826 190 51 50
51 356 - ALİ ENGİN TÜRKMEN 10 / B 16 8 14.00 16 8 14.00 7 7 5.25 10 12 7.00 49.00 35.00 40.25 261.000 3826 190 51 50
52 376 - AHSEN KIR 10 / C 18 6 16.50 19 5 17.75 0 0 0.00 6 5 4.75 43.00 16.00 39.00 256.000 3984 194 54 52
53 36 - METE BİBER 10 / B 18 5 16.75 17 4 16.00 4 8 2.00 7 13 3.75 46.00 30.00 38.50 254.000 4060 198 56 53
54 319 - NİSA AKÇAM 10 / A 18 7 16.25 17 5 15.75 3 9 0.75 8 10 5.50 46.00 31.00 38.25 253.000 4094 199 57 54
55 132 - MAHMUT CAN CRN 10 / C 13 8 11.00 19 4 18.00 4 11 1.25 9 4 8.00 45.00 27.00 38.25 253.000 4094 199 57 54
56 339 - SÜMEYYE 10 / B 18 7 16.25 15 10 12.50 3 9 0.75 10 6 8.50 46.00 32.00 38.00 252.000 4121 202 59 56
57 324 - PERİHAN BAŞIAÇIK 10 / B 20 3 19.25 14 8 12.00 1 6 -0.50 8 4 7.00 43.00 21.00 37.75 251.000 4161 203 60 57
58 375 - EDA ÇUKADAR 10 / C 16 3 15.25 11 2 10.50 2 2 1.50 12 7 10.25 41.00 14.00 37.50 250.000 4199 204 61 58
59 404 - BEKTAŞ AKTAŞ 10 / C 16 2 15.50 15 4 14.00 3 9 0.75 8 6 6.50 42.00 21.00 36.75 247.000 4310 207 62 59
60 0 - MEDİNE ŞANLI 10 / A 17 7 15.25 15 3 14.25 5 7 3.25 5 5 3.75 42.00 22.00 36.50 246.000 4346 208 63 60
61 331 - DİLARA KOCA 10 / A 17 4 16.00 14 6 12.50 4 10 1.50 9 10 6.50 44.00 30.00 36.50 246.000 4346 208 63 60
62 325 - ZEHRA TÜRKMEN 10 / B 15 7 13.25 8 2 7.50 8 6 6.50 9 3 8.25 40.00 18.00 35.50 242.000 4503 210 65 62
63 315 - ÜMMÜGÜLSÜM TAŞDEMİR 10 / A 20 5 18.75 14 10 11.50 0 11 -2.75 11 12 8.00 45.00 38.00 35.50 242.000 4503 210 65 62
64 338 - İREM İMALI 10 / B 18 3 17.25 14 5 12.75 5 7 3.25 4 8 2.00 41.00 23.00 35.25 241.000 4533 212 67 64
65 125 - MEDİ * ÇOMRUK 10 / A 18 7 16.25 11 13 7.75 5 7 3.25 9 8 7.00 43.00 35.00 34.25 237.000 4705 213 68 65
66 373 - EMİNE ERGÜVEN 10 / C 19 5 17.75 14 9 11.75 0 0 0.00 6 5 4.75 39.00 19.00 34.25 237.000 4705 213 68 65
67 379 - İLKNUR ZORBA 10 / C 18 6 16.50 16 8 14.00 3 11 0.25 6 11 3.25 43.00 36.00 34.00 236.000 4745 215 70 67
68 389 - GÜL TAŞDEMİR 10 / C 20 4 19.00 12 11 9.25 5 8 3.00 4 5 2.75 41.00 28.00 34.00 236.000 4745 215 70 67
69 371 - YASMİN TAŞDEMİR 10 / C 18 7 16.25 16 1 15.75 0 4 -1.00 4 4 3.00 38.00 16.00 34.00 236.000 4745 215 70 67
70 406 - YUSUF BOZDAĞ 10 / B 17 7 15.25 14 9 11.75 5 9 2.75 6 7 4.25 42.00 32.00 34.00 236.000 4745 215 70 67
71 0 - KİFAYET NUR 10 / C 16 8 14.00 7 5 5.75 7 9 4.75 11 9 8.75 41.00 31.00 33.25 233.000 4866 219 74 71
72 370 - SÜMEYYE ORÇAN 10 / C 18 2 17.50 12 4 11.00 0 2 -0.50 7 8 5.00 37.00 16.00 33.00 232.000 4908 220 75 72
73 372 - NİLGÜN KOÇYİĞİT 10 / C 17 7 15.25 10 6 8.50 4 9 1.75 9 10 6.50 40.00 32.00 32.00 228.000 5042 223 78 73
74 357 - METİN GÜNEL 10 / B 20 4 19.00 16 7 14.25 2 21 -3.25 4 17 -0.25 42.00 49.00 29.75 219.000 5400 225 80 74
75 120 - DÖNE ÇOĞLU 10 / C 16 6 14.50 11 10 8.50 2 11 -0.75 9 6 7.50 38.00 33.00 29.75 219.000 5400 225 80 74
76 332 - ZÜLAL FEYZAKIR 10 / A 18 2 17.50 13 7 11.25 0 0 0.00 1 0 1.00 32.00 9.00 29.75 219.000 5400 225 80 74
77 0 - SEVDE 10 / B 16 6 14.50 16 8 14.00 4 8 2.00 1 10 -1.50 37.00 32.00 29.00 216.000 5492 228 83 77
78 369 - AYŞE LİMON 10 / C 21 2 20.50 11 10 8.50 0 0 0.00 0 1 -0.25 32.00 13.00 28.75 215.000 5527 229 84 78
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Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE İMAM HATİP LİSESİ 22-23 Vip Yayınları 10. Sınıf Deneme-1 9806 264 116 82

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 14.38 8.03 12.37 11.55 8.86 9.33 7.60 8.07 5.58 8.68 8.25 6.62 42.20 33.21 33.90 235.588

İl Ortalaması 17.87 5.44 16.51 14.93 6.84 13.22 10.80 6.78 9.10 12.46 7.12 10.68 56.05 26.18 49.51 298.030
Okul Ortalaması 17.91 5.17 16.62 15.38 6.07 13.86 5.85 7.52 3.97 10.39 6.90 8.66 49.54 25.67 43.12 272.476

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 359 - BERAT CAN CEVİZ 10 / B 15 9 12.75 9 7 7.25 4 4 3.00 7 5 5.75 35.00 25.00 28.75 215.000 5527 229 84 78
80 400 - MERVE G 10 / C 13 9 10.75 12 8 10.00 4 6 2.50 5 2 4.50 34.00 25.00 27.75 211.000 5658 231 86 80
81 344 - SEBİHA GÜL ARDIÇ 10 / B 10 8 8.00 8 7 6.25 8 9 5.75 7 8 5.00 33.00 32.00 25.00 200.000 6046 233 88 81
82 377 - DUYGU YAKAR 10 / C 14 11 11.25 15 10 12.50 1 14 -2.50 7 15 3.25 37.00 50.00 24.50 198.000 6119 234 89 82


