
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE İMAM HATİP LİSESİ 22-23 Vip Yayınları 9. Sınıf Deneme-1 10254 320 148 83

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.88 10.52 9.25 13.32 7.84 11.36 10.68 6.91 8.95 12.56 7.08 10.79 48.45 32.36 40.36 261.423

İl Ortalaması 14.38 8.27 12.31 15.74 6.50 14.11 14.51 5.92 13.03 16.15 5.62 14.74 60.77 26.32 54.19 316.747
Okul Ortalaması 12.84 8.92 10.61 14.58 6.12 13.05 12.88 6.45 11.27 16.58 4.78 15.38 56.88 26.27 50.31 301.253

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 969 - EMİN ÜŞİ 9 / C 22 3 21.25 19 6 17.50 20 3 19.25 21 4 20.00 82.00 16.00 78.00 412.000 555 34 1 1
2 935 - GİZEM HARMAN 9 / B 22 3 21.25 20 4 19.00 18 7 16.25 20 5 18.75 80.00 19.00 75.25 401.000 779 48 2 2
3 0 - EMİNE KEKLİK 9 / B 17 7 15.25 18 3 17.25 18 2 17.50 21 2 20.50 74.00 14.00 70.50 382.000 1280 82 3 3
4 979 - ELİF SUDE GÖRGÜLÜ 9 / C 19 6 17.50 21 4 20.00 17 8 15.00 18 7 16.25 75.00 25.00 68.75 375.000 1486 92 4 4
5 953 - AYŞE AZRA GÜL 9 / B 17 6 15.50 19 2 18.50 14 6 12.50 19 5 17.75 69.00 19.00 64.25 357.000 2063 121 5 5
6 984 - HALİL MAZI 9 / B 15 8 13.00 20 5 18.75 19 4 18.00 16 8 14.00 70.00 25.00 63.75 355.000 2130 124 6 6
7 973 - AYŞE NUR AKBABA 0 / 0 14 8 12.00 16 4 15.00 22 2 21.50 16 4 15.00 68.00 18.00 63.50 354.000 2163 127 7 7
8 997 - BEYZA POYRAZ 9 / B 19 5 17.75 18 3 17.25 13 8 11.00 18 3 17.25 68.00 19.00 63.25 353.000 2190 130 8 8
9 907 - HATİCE 9 / A 12 5 10.75 18 4 17.00 17 5 15.75 20 2 19.50 67.00 16.00 63.00 352.000 2219 134 9 9

10 980 - GÖKHAN BARMAN 9 / B 16 7 14.25 16 2 15.50 19 4 18.00 16 3 15.25 67.00 16.00 63.00 352.000 2219 134 9 9
11 970 - ESMA YİĞİT 9 / C 17 5 15.75 15 0 15.00 15 4 14.00 18 0 18.00 65.00 9.00 62.75 351.000 2249 136 11 11
12 914 - ZEYNEP KURT 9 / A 15 6 13.50 13 7 11.25 20 3 19.25 19 2 18.50 67.00 18.00 62.50 350.000 2288 138 12 12
13 993 - MELİKE KOCA 9 / C 17 6 15.50 15 9 12.75 17 6 15.50 18 3 17.25 67.00 24.00 61.00 344.000 2477 147 13 13
14 939 - ESMANUR UYKUN 9 / C 14 10 11.50 18 4 17.00 18 1 17.75 16 6 14.50 66.00 21.00 60.75 343.000 2510 151 14 14
15 927 - MERVE BOZDOĞAN 9 / A 16 6 14.50 14 6 12.50 14 9 11.75 21 2 20.50 65.00 23.00 59.25 337.000 2728 156 15 15
16 976 - AYŞE ŞEVVALKARAGÖZ 9 / C 15 8 13.00 15 4 14.00 16 7 14.25 19 4 18.00 65.00 23.00 59.25 337.000 2728 156 15 15
17 0 - RUVEYDA DEMİR 9 / B 13 9 10.75 18 7 16.25 16 6 14.50 19 6 17.50 66.00 28.00 59.00 336.000 2765 159 17 17
18 972 - RUMEYSA YILMAZ 9 / C 18 7 16.25 16 9 13.75 17 8 15.00 16 9 13.75 67.00 33.00 58.75 335.000 2798 160 18 18
19 990 - EBRAR BAŞA 9 / C 11 10 8.50 18 0 18.00 13 4 12.00 21 4 20.00 63.00 18.00 58.50 334.000 2834 161 19 19
20 936 - HACER ATA 9 / B 17 5 15.75 18 3 17.25 12 9 9.75 17 5 15.75 64.00 22.00 58.50 334.000 2834 161 19 19
21 999 - NUR HARSE 9 / C 16 8 14.00 13 8 11.00 17 4 16.00 19 6 17.50 65.00 26.00 58.50 334.000 2834 161 19 19
22 917 - ASLI AKKUŞ 9 / A 9 15 5.25 17 7 15.25 19 2 18.50 20 3 19.25 65.00 27.00 58.25 333.000 2869 164 22 22
23 986 - NİSANUR KARABAYIR 9 / C 10 10 7.50 15 7 13.25 19 3 18.25 20 4 19.00 64.00 24.00 58.00 332.000 2902 166 23 23
24 0 - MERVE ZELİHA ÇMK 9 / A 12 13 8.75 20 3 19.25 15 9 12.75 17 4 16.00 64.00 29.00 56.75 327.000 3057 170 24 24
25 942 - AHMET SÜREK 9 / B 14 10 11.50 15 5 13.75 17 5 15.75 17 6 15.50 63.00 26.00 56.50 326.000 3088 171 25 25
26 910 - HÜSNEGÜL ASLAN 9 / A 7 12 4.00 15 5 13.75 19 3 18.25 21 2 20.50 62.00 22.00 56.50 326.000 3088 171 25 25
27 0 - ÖZGE SENA YILMAZ 9 / C 16 6 14.50 17 5 15.75 14 1 13.75 13 3 12.25 60.00 15.00 56.25 325.000 3119 175 27 27
28 9 - ÖZGE GÜÇLÜ 9 / B 14 3 13.25 14 4 13.00 20 3 19.25 11 4 10.00 59.00 14.00 55.50 322.000 3213 177 28 28
29 995 - MELEK SENA İLERİ 9 / C 14 11 11.25 16 6 14.50 13 8 11.00 19 1 18.75 62.00 26.00 55.50 322.000 3213 177 28 28
30 922 - EZGİ NAS GÖK 9 / A 13 9 10.75 9 3 8.25 19 5 17.75 19 4 18.00 60.00 21.00 54.75 319.000 3314 183 31 30
31 962 - NİDA KARACA 9 / C 14 11 11.25 14 9 11.75 14 11 11.25 21 4 20.00 63.00 35.00 54.25 317.000 3386 188 32 31
32 903 - MERVE DEREBEYİ 9 / A 15 6 13.50 13 4 12.00 16 5 14.75 15 5 13.75 59.00 20.00 54.00 316.000 3427 190 33 32
33 955 - ASUDE KAHRAMAN 9 / B 18 5 16.75 16 4 15.00 8 4 7.00 17 7 15.25 59.00 20.00 54.00 316.000 3427 190 33 32
34 982 - M ALİ EFE 9 / C 17 8 15.00 16 9 13.75 13 12 10.00 17 8 15.00 63.00 37.00 53.75 315.000 3463 192 35 34
35 971 - BEYZA NUR ZORBA 9 / C 12 10 9.50 18 5 16.75 16 6 14.50 14 5 12.75 60.00 26.00 53.50 314.000 3508 193 36 35
36 919 - LEYLA YILDIZ 9 / A 5 8 3.00 18 2 17.50 19 2 18.50 15 3 14.25 57.00 15.00 53.25 313.000 3545 195 37 36
37 944 - FATMA BUSE 9 / B 13 8 11.00 15 5 13.75 17 7 15.25 15 7 13.25 60.00 27.00 53.25 313.000 3545 195 37 36
38 952 - EBRAR ESLEMORÇAN 9 / C 11 9 8.75 18 5 16.75 14 5 12.75 16 5 14.75 59.00 24.00 53.00 312.000 3589 197 39 38
39 957 - MELİKE KISA 9 / B 16 8 14.00 18 5 16.75 5 5 3.75 19 3 18.25 58.00 21.00 52.75 311.000 3629 199 40 39
40 996 - BERAT 9 / C 17 4 16.00 16 4 15.00 11 5 9.75 12 4 11.00 56.00 17.00 51.75 307.000 3770 203 41 40
41 958 - ZELİHA ASLANT Ş 9 / C 15 9 12.75 18 5 16.75 14 9 11.75 13 10 10.50 60.00 33.00 51.75 307.000 3770 203 41 40
42 951 - SUDENAZ BOZOĞLU J 9 / B 17 8 15.00 12 12 9.00 13 7 11.25 17 6 15.50 59.00 33.00 50.75 303.000 3924 209 43 42
43 983 - SAMET KOZAN 9 / B 13 8 11.00 10 12 7.00 18 4 17.00 16 4 15.00 57.00 28.00 50.00 300.000 4011 211 44 43
44 987 - ZEYNEP BOZDAĞ 9 / C 12 7 10.25 14 5 12.75 10 7 8.25 19 3 18.25 55.00 22.00 49.50 298.000 4074 214 45 44
45 940 - FİRDEVS PINAR 9 / B 12 10 9.50 13 9 10.75 12 7 10.25 20 4 19.00 57.00 30.00 49.50 298.000 4074 214 45 44
46 960 - ESMA AKILLI 9 / B 12 10 9.50 10 10 7.50 14 10 11.50 21 3 20.25 57.00 33.00 48.75 295.000 4179 217 47 46
47 925 - EMİNE GÜL SAYGILI 9 / A 13 8 11.00 15 5 13.75 12 5 10.75 15 7 13.25 55.00 25.00 48.75 295.000 4179 217 47 46
48 954 - MELTEM YERLİKAYA 9 / A 16 9 13.75 13 12 10.00 13 8 11.00 16 9 13.75 58.00 38.00 48.50 294.000 4222 219 49 48
49 977 - RAHİLE AKTOP 9 / C 13 11 10.25 16 8 14.00 12 10 9.50 16 7 14.25 57.00 36.00 48.00 292.000 4291 220 50 49
50 943 - ERVA LİMON 9 / B 12 7 10.25 13 9 10.75 15 7 13.25 15 6 13.50 55.00 29.00 47.75 291.000 4326 222 52 50
51 938 - MURTAZA AKKAYA 9 / C 11 12 8.00 15 7 13.25 15 7 13.25 15 8 13.00 56.00 34.00 47.50 290.000 4355 223 53 51
52 994 - GİZEM KAYA 9 / B 10 13 6.75 14 6 12.50 11 8 9.00 20 3 19.25 55.00 30.00 47.50 290.000 4355 223 53 51
53 915 - HİRA UZ 9 / A 14 9 11.75 10 4 9.00 15 7 13.25 14 3 13.25 53.00 23.00 47.25 289.000 4394 225 55 53
54 909 - YUSUF ALİ ARISOY 9 / B 10 12 7.00 21 2 20.50 8 6 6.50 13 7 11.25 52.00 27.00 45.25 281.000 4656 227 57 54
55 0 - SUDE DKLTŞ 9 / B 12 11 9.25 19 6 17.50 6 6 4.50 16 9 13.75 53.00 32.00 45.00 280.000 4691 228 58 55
56 941 - AHSEN BEYZASOLMAZ 9 / B 8 11 5.25 13 5 11.75 12 9 9.75 19 4 18.00 52.00 29.00 44.75 279.000 4721 230 59 56
57 992 - HACER NUR KURT 9 / C 11 13 7.75 12 9 9.75 13 11 10.25 18 5 16.75 54.00 38.00 44.50 278.000 4765 231 60 57
58 904 - HACER KURT 9 / A 15 9 12.75 11 9 8.75 7 6 5.50 19 6 17.50 52.00 30.00 44.50 278.000 4765 231 60 57
59 926 - ÖMER CAN KIZIL 9 / A 9 11 6.25 13 9 10.75 13 6 11.50 16 3 15.25 51.00 29.00 43.75 275.000 4865 233 62 59
60 989 - BEYZA OKUDUCU 9 / C 13 8 11.00 14 3 13.25 8 5 6.75 13 2 12.50 48.00 18.00 43.50 274.000 4899 234 63 60
61 949 - YUSUFCAN BAR* 9 / C 10 11 7.25 12 9 9.75 16 7 14.25 14 8 12.00 52.00 35.00 43.25 273.000 4927 235 64 61
62 978 - YUSUF KAĞANKALAY 9 / C 10 14 6.50 13 7 11.25 15 9 12.75 15 9 12.75 53.00 39.00 43.25 273.000 4927 235 64 61
63 930 - ELİF HİFA KILIÇ 9 / A 6 17 1.75 11 9 8.75 14 8 12.00 21 3 20.25 52.00 37.00 42.75 271.000 5003 237 66 63
64 985 - MELİKE NAZ KILIÇ 9 / C 13 11 10.25 14 8 12.00 8 14 4.50 17 4 16.00 52.00 37.00 42.75 271.000 5003 237 66 63
65 961 - KÜBRA AKILLI 9 / A 11 9 8.75 15 4 14.00 11 5 9.75 10 2 9.50 47.00 20.00 42.00 268.000 5083 239 68 65
66 946 - AYŞENUR SAKINMAZ 9 / B 14 10 11.50 14 5 12.75 6 8 4.00 15 6 13.50 49.00 29.00 41.75 267.000 5116 240 69 66
67 965 - AYŞE NUR BOZKURT 9 / C 10 8 8.00 14 6 12.50 8 9 5.75 16 5 14.75 48.00 28.00 41.00 264.000 5207 241 70 67
68 901 - F SENA PİŞKİN 9 / A 5 14 1.50 13 2 12.50 14 9 11.75 17 7 15.25 49.00 32.00 41.00 264.000 5207 241 70 67
69 991 - TUĞRA DENİZ 9 / A 9 7 7.25 16 8 14.00 3 5 1.75 19 5 17.75 47.00 25.00 40.75 263.000 5239 244 73 69
70 906 - ESMA NUR TUZCU 9 / A 13 8 11.00 13 6 11.50 4 12 1.00 18 3 17.25 48.00 29.00 40.75 263.000 5239 244 73 69
71 959 - İRFAN KARADAĞLI 9 / B 15 10 12.50 10 10 7.50 7 9 4.75 17 5 15.75 49.00 34.00 40.50 262.000 5268 246 75 71
72 963 - CELİL OĞUL 9 / A 9 12 6.00 16 8 14.00 7 7 5.25 16 4 15.00 48.00 31.00 40.25 261.000 5295 248 77 72
73 912 - ÖZLEM ALBENİ 9 / A 15 10 12.50 15 9 12.75 3 7 1.25 14 5 12.75 47.00 31.00 39.25 257.000 5441 251 79 73
74 928 - ALİ AY 9 / A 10 15 6.25 2 4 1.00 18 7 16.25 16 3 15.25 46.00 29.00 38.75 255.000 5509 252 80 74
75 945 - EMİNE TÜRKMEN 9 / B 6 15 2.25 15 5 13.75 9 9 6.75 17 5 15.75 47.00 34.00 38.50 254.000 5540 253 81 75
76 916 - YUSUF AKAR 9 / A 12 10 9.50 13 9 10.75 4 7 2.25 17 5 15.75 46.00 31.00 38.25 253.000 5582 254 82 76
77 924 - GÜRKAN GÜZEL 9 / A 13 7 11.25 9 10 6.50 3 2 2.50 17 3 16.25 42.00 22.00 36.50 246.000 5785 257 85 77
78 964 - HABİB KISA 9 / A 8 12 5.00 11 9 8.75 8 11 5.25 17 3 16.25 44.00 35.00 35.25 241.000 5924 259 87 78
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.88 10.52 9.25 13.32 7.84 11.36 10.68 6.91 8.95 12.56 7.08 10.79 48.45 32.36 40.36 261.423

İl Ortalaması 14.38 8.27 12.31 15.74 6.50 14.11 14.51 5.92 13.03 16.15 5.62 14.74 60.77 26.32 54.19 316.747
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79 921 - MUTTALİP İMALI 9 / A 14 4 13.00 12 8 10.00 0 0 0.00 13 7 11.25 39.00 19.00 34.25 237.000 6048 260 88 79
80 164 - M ENES BOZDA Ğ 9 / A 6 15 2.25 7 11 4.25 10 10 7.50 16 6 14.50 39.00 42.00 28.50 214.000 6732 270 98 80
81 0 - GÜLBAHAR ÇELİK 9 / C 10 11 7.25 12 11 9.25 2 6 0.50 11 6 9.50 35.00 34.00 26.50 206.000 6937 275 103 81
82 929 - SİMA TEKEREK 9 / A 8 6 6.50 8 3 7.25 6 10 3.50 5 4 4.00 27.00 23.00 21.25 185.000 7545 282 110 82
83 913 - BEKİR GÜLSEVER 9 / A 2 4 1.00 11 9 8.75 12 8 10.00 1 8 -1.00 26.00 29.00 18.75 175.000 7805 287 115 83


