
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ6 SINIF BUGA BDS 02 (BB00-06.01BDS02)22 22 61 86

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 8 3,99 4 6 1,74 4 6 1,91 3 6 1,02 5 9 1,88 6 9 2,57 28 43 13,11 170,400

Okul Ortalaması 11 3 10,42 7 3 5,58 7 3 5,71 5 4 3,60 6 6 3,80 9 5 6,88 44 24 35,99 281,650

KATILIMLAR

1 507 EMİNE  HOPUR 6A 14 1 13,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 11 4 9,67 13 2 12,33 64 11 60,33 414,728 1 1 1 1 1
% 1,16

2 531 FATIMA E LİFSÜT 6A 12 2 11,33 9 1 8,67 7 0 7,00 7 2 6,33 9 5 7,33 14 1 13,67 58 11 54,33 383,360 2 2 2 2 2
% 2,33

3 527 ZEYNEP DUT 6A 14 1 13,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 4 6,67 13 2 12,33 56 16 50,67 373,327 3 3 3 3 3
% 3,49

4 0 ZEHRA KAYA 6A 14 1 13,67 8 2 7,33 7 3 6,00 7 2 6,33 8 4 6,67 11 4 9,67 55 16 49,67 358,799 4 4 4 4 4
% 4,65

5 511 İKRA MİRAÇ NAR 6A 13 2 12,33 7 3 6,00 9 1 8,67 3 7 0,67 10 4 8,67 11 4 9,67 53 21 46,01 354,457 5 5 5 5 5
% 5,81

6 541 SENEM FATMA AKKAYA6A 11 4 9,67 9 1 8,67 6 4 4,67 6 3 5,00 9 4 7,67 11 4 9,67 52 20 45,35 338,327 6 6 6 6 6
% 6,98

7 525 ZEYNEP AHSEN GÜNEŞ6A 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 5 4,33 12 3 11,00 52 19 45,66 330,169 7 7 7 8 8
% 9,30

8 502 ELİF SUDE GÜL 6A 13 2 12,33 6 4 4,67 9 1 8,67 7 2 6,33 5 8 2,33 11 4 9,67 51 21 44,00 313,632 8 8 8 9 9
% 10

9 505 EMİNE GÜL 6A 12 3 11,00 7 2 6,33 4 4 2,67 2 2 1,33 4 0 4,00 11 4 9,67 40 15 35,00 296,413 9 9 9 10 10
% 12

10 517 LEYLA NAZ AÇIKGÖZ 6A 12 2 11,33 7 2 6,33 7 2 6,33 6 3 5,00 5 4 3,67 9 6 7,00 46 19 39,66 294,569 10 10 10 11 11
% 13

11 52 HÜMEYRA ALAŞ 6A 13 2 12,33 4 6 2,00 8 1 7,67 5 5 3,33 5 7 2,67 9 5 7,33 44 26 35,33 283,349 11 11 11 12 12
% 14

12 513 İREM RANA KARA 6A 13 2 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 4 3,67 6 7 3,67 7 8 4,33 47 25 38,66 282,716 12 12 12 13 13
% 15

13 519 NAZLI YÜKSEK 6A 11 3 10,00 5 4 3,67 3 6 1,00 3 6 1,00 6 6 4,00 10 5 8,33 38 30 28,00 269,911 13 13 13 15 15
% 17

14 504 ŞERİFE ASEL TAN EL 6A 12 1 11,67 9 1 8,67 8 1 7,67 4 3 3,00 4 9 1,00 7 7 4,67 44 22 36,68 260,457 14 14 14 16 16
% 19

15 501 AYŞE NAZ İMALI 6A 13 1 12,67 5 3 4,00 5 3 4,00 3 6 1,00 3 6 1,00 8 5 6,33 37 24 29,00 254,658 15 15 15 17 17
% 20

16 515 KÜBRANURÇOMAK 6A 9 4 7,67 4 1 3,67 9 1 8,67 6 2 5,33 4 6 2,00 5 8 2,33 37 22 29,67 223,797 16 16 16 22 23
% 27

17 521 NİLÜFER TAŞ 6A 9 5 7,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 5 2,33 3 6 1,00 8 7 5,67 34 33 22,99 216,653 17 17 17 23 24
% 28

18 529 AYŞENUR SENA FISTIK 6A 9 5 7,33 4 5 2,33 6 2 5,33 4 5 2,33 4 6 2,00 5 6 3,00 32 29 22,32 208,033 18 18 18 26 27
% 31

19 39 HATİCE OKUMUŞ 6A 12 1 11,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 8 1,33 33 32 22,33 201,402 19 19 19 27 28
% 33

20 523 KADER YAKAR 6A0239 4 7,67 2 7 -0,33 7 3 6,00 3 2 2,33 4 5 2,33 5 9 2,00 30 30 20,00 201,136 1 20 20 28 29
% 34

21 503 CEMİLE HOPUR 6A 10 5 8,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 10 0,67 3 6 1,00 32 26 23,33 199,331 20 21 21 30 31
% 36

22 537 TESNİM ŞEHADİ 6A 4 11 0,33 6 4 4,67 3 6 1,00 1 9 -2,00 6 9 3,00 4 11 0,33 24 50 7,33 137,111 21 22 22 38 43
% 50
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