
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ5 SINIF BUGA BDS 02 (BB00-05.01BDS02)85 85 103 103

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 5,27 6 4 5,03 5 4 3,55 4 6 2,00 5 8 2,85 6 7 3,31 34 35 22,01 204,890

Okul Ortalaması 8 6 6,02 7 3 5,67 5 4 3,66 4 5 2,52 6 7 3,46 6 7 3,88 36 32 25,21 222,660

KATILIMLAR

1 600 ZEKİYE İFFET AKBABA 5A 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 13 1 12,67 12 3 11,00 65 9 62,01 425,349 1 1 1 1 1
% 0,97

2 651 MAHİR ERSARAN 5C 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 13 2 12,33 8 7 5,67 59 16 53,66 377,953 1 2 2 2 2
% 1,94

3 684 CEYHUN GÜNEŞ 5D 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 11 4 9,67 10 5 8,33 57 18 50,99 363,100 1 3 3 3 3
% 2,91

4 665 MUSTAFA ÖMER AKAR 5C 9 2 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 3 7,00 12 1 11,67 54 11 50,33 351,209 2 4 4 4 4
% 3,88

5 601 BETÜL AKILLI 5A 11 4 9,67 6 4 4,67 7 3 6,00 5 0 5,00 11 2 10,33 10 4 8,67 50 17 44,34 347,276 2 5 5 5 5
% 4,85

6 603 ELİF NİSA KÖSE  13 2 12,33 10 0 10,00 5 5 3,33 8 2 7,33 8 5 6,33 10 5 8,33 54 19 47,65 341,057 1 6 6 6 6
% 5,83

7 604 MELEKSU GÜLSEVER 5A 13 2 12,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 11 4 9,67 9 6 7,00 49 26 40,33 335,868 3 7 7 7 7
% 6,80

8 605 ECRİN KÖROĞLU 5A 10 5 8,33 8 1 7,67 5 3 4,00 7 3 6,00 10 3 9,00 10 4 8,67 50 19 43,67 332,875 4 8 8 8 8
% 7,77

9 621 BETÜL OKUMUŞ 5A 10 5 8,33 8 1 7,67 5 3 4,00 7 3 6,00 10 3 9,00 10 4 8,67 50 19 43,67 332,875 4 8 8 8 8
% 7,77

10 657 ATAKAN MERT BAĞCI 5C 11 4 9,67 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 9 3 8,00 9 5 7,33 53 18 47,00 331,652 3 10 10 10 10
% 9,71

11 660 RAMAZAN GÜNEŞ 5C 12 2 11,33 9 1 8,67 9 0 9,00 5 4 3,67 8 4 6,67 9 5 7,33 52 16 46,67 329,625 4 11 11 11 11
% 11

12 687 NUSRET AZİZ SAYGILI 5D 10 4 8,67 9 0 9,00 10 0 10,00 4 3 3,00 11 3 10,00 7 5 5,33 51 15 46,00 327,483 2 12 12 12 12
% 12

13 653 MUHAMMED EMİN ORÇAN5C 9 6 7,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 10 5 8,33 8 7 5,67 50 25 41,67 303,273 5 13 13 13 13
% 13

14 661 MEHMET BAHADIR DUT5C 13 2 12,33 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 9 6 7,00 7 8 4,33 47 28 37,66 301,679 6 14 14 14 14
% 14

15 669 MUHAMMED ALİ DEMİR5C 12 1 11,67 7 3 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 6 6 4,00 11 2 10,33 43 25 34,67 301,396 7 15 15 15 15
% 15

16 602 ELİF ECE YARALI  7 5 5,33 9 1 8,67 4 5 2,33 6 2 5,33 9 2 8,33 9 3 8,00 44 18 37,99 300,333 2 16 16 16 16
% 16

17 667 HALİL AKBABA 5C 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 3 5,00 6 9 3,00 9 6 7,00 51 23 43,34 297,257 8 17 17 17 17
% 17

18 620 LEYLANUR OĞUL 5A 11 4 9,67 10 0 10,00 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 9 5 7,33 49 20 42,33 294,687 6 18 18 18 18
% 17

19 650 TARIK BUĞRA OKUMUŞ5C 11 4 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 6 7,00 5 5 3,33 48 22 40,66 292,924 9 19 19 19 19
% 18

20 654 VEYSEL EFE 5C 12 2 11,33 9 1 8,67 7 3 6,00 3 7 0,67 8 6 6,00 6 5 4,33 45 24 37,00 287,972 10 20 20 20 20
% 19

21 666 EREN KOZ 5C 12 3 11,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 8 7 5,67 9 6 7,00 42 33 31,00 284,837 11 21 21 21 21
% 20

22 625 NİHAL KÖSE 5B 8 7 5,67 8 2 7,33 4 6 2,00 4 6 2,00 10 2 9,33 7 4 5,67 41 27 32,00 281,357 1 22 22 22 22
% 21

23 617 EMİNENAZLI ARISOY 5A 13 2 12,33 9 1 8,67 3 2 2,33 7 2 6,33 5 7 2,67 7 8 4,33 44 22 36,66 273,789 7 23 23 23 23
% 22

24 616 SALİHA KAPLAN  6 9 3,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 9 6 7,00 9 6 7,00 44 31 33,67 267,196 3 24 24 24 24
% 23

25 658 AHMET EFE ALAŞ 5C 5 3 4,00 6 4 4,67 5 1 4,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 10 0 10,00 34 20 27,34 262,566 12 25 25 25 25
% 24

26 664 METEHAN  SÖNME Z 5C 11 4 9,67 9 1 8,67 5 4 3,67 7 3 6,00 7 8 4,33 4 6 2,00 43 26 34,34 256,144 13 26 26 26 26
% 25

27 630 ELA KARATAŞ 5B 7 8 4,33 9 1 8,67 6 3 5,00 7 3 6,00 8 6 6,00 7 8 4,33 44 29 34,33 255,793 2 27 27 27 27
% 26

28 613 ZÜBEYDE KAMALAK 5A 9 5 7,33 8 2 7,33 5 4 3,67 3 5 1,33 6 6 4,00 8 6 6,00 39 28 29,66 251,381 8 28 28 28 28
% 27

29 610 ZEYNEP ERVA YÜKSEK 5A 8 7 5,67 5 5 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 6 9 3,00 10 5 8,33 39 36 27,00 245,332 9 29 29 29 29
% 28

30 606 BEYZA KOCATÜRK 5A 8 7 5,67 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 9 6 7,00 6 9 3,00 39 36 27,01 241,833 10 30 30 30 30
% 29

31 635 SELVER DEMİR 5B 10 5 8,33 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 6 9 3,00 7 7 4,67 40 34 28,67 240,569 3 31 31 31 31
% 30

32 677 YASİN YİĞİT 5D 10 5 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 4 6 2,00 4 5 2,33 42 22 34,65 238,975 3 32 32 32 32
% 31

33 638 NERMİN NASIR R 5B 6 5 4,33 6 3 5,00 7 2 6,33 3 6 1,00 7 4 5,67 6 6 4,00 35 26 26,33 231,538 4 33 33 33 33
% 32
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Genel Ortalama 7 7 5,27 6 4 5,03 5 4 3,55 4 6 2,00 5 8 2,85 6 7 3,31 34 35 22,01 204,890
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34 680 YUSUF YAKAR 5D 7 7 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 6 8 3,33 7 8 4,33 41 32 30,33 230,132 4 34 34 34 34
% 33

35 670 ERDEM KARACA 5C 10 5 8,33 8 2 7,33 3 7 0,67 3 7 0,67 6 8 3,33 5 3 4,00 35 32 24,33 229,553 14 35 35 35 35
% 34

36 644 YAĞMUR BAYRAM 5B 5 10 1,67 9 1 8,67 4 6 2,00 3 7 0,67 10 5 8,33 6 9 3,00 37 38 24,34 227,943 5 36 36 36 36
% 35

37 668 ALİEMİR TUNÇ 5D 6 8 3,33 9 1 8,67 3 5 1,33 6 3 5,00 7 7 4,67 6 7 3,67 37 31 26,67 222,840 5 37 37 37 37
% 36

38 668 ALİEMİR TUNÇ 5D 6 8 3,33 9 1 8,67 3 5 1,33 6 3 5,00 7 7 4,67 6 7 3,67 37 31 26,67 222,840 5 37 37 37 37
% 36

39 607 HÜRÜNAZ ÇOMRUK 5A 11 4 9,67 8 2 7,33 4 6 2,00 7 3 6,00 3 12 -1,00 7 8 4,33 40 35 28,33 221,400 11 39 39 39 39
% 38

40 682 MEHMET KUNCAN 5D 6 8 3,33 5 4 3,67 5 4 3,67 3 5 1,33 8 6 6,00 6 6 4,00 33 33 22,00 220,055 7 40 40 40 40
% 39

41 692 A D E M C E L İ L 5D 9 4 7,67 8 2 7,33 6 1 5,67 8 2 7,33 3 6 1,00 2 1 1,67 36 16 30,67 217,978 8 41 41 41 41
% 40

42 609 NUR BANU ÇELİK 5A 9 6 7,00 5 5 3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 8 6 6,00 5 9 2,00 32 41 18,33 215,655 12 42 42 42 42
% 41

43 626 AZR  YAĞMUR KÖSE 5B 10 5 8,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 9 3,00 5 6 3,00 32 39 18,99 209,547 6 43 43 43 43
% 42

44 676 ALİ SÜTCÜ 5D 7 7 4,67 7 3 6,00 2 6 0,00 2 6 0,00 5 9 2,00 8 4 6,67 31 35 19,34 207,809 9 44 44 44 44
% 43

45 671 AHMET METEHAN YAVŞAN5D 7 6 5,00 8 2 7,33 5 2 4,33 5 4 3,67 4 4 2,67 4 5 2,33 33 23 25,33 206,949 10 45 45 45 45
% 44

46 662 HÜSEYİN KAYRA VELİOĞ5C 7 6 5,00 10 0 10,00 3 5 1,33 4 6 2,00 5 7 2,67 6 9 3,00 35 33 24,00 206,808 15 46 46 46 46
% 45

47 659 HAKAN EFE CEYHAN 5C 7 8 4,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 8 7 5,67 5 10 1,67 34 41 20,34 206,708 16 47 47 47 47
% 46

48 0 SARİY*BA 5A 6 8 3,33 7 3 6,00 4 5 2,33 5 5 3,33 6 9 3,00 7 8 4,33 35 38 22,32 205,152 13 48 48 48 48
% 47

49 675 SEYFULLAH YILDIZ 5D 8 6 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 6 4 4,67 4 7 1,67 4 4 2,67 34 29 24,34 204,954 11 49 49 49 49
% 48

50 627 FATMA ESMA KÖSE 5B 8 7 5,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 5 1,33 1 3 0,00 6 1 5,67 31 23 23,34 203,790 7 50 50 50 50
% 49

51 685 MEHMET EMİN BAYKAL5D 6 8 3,33 8 2 7,33 4 5 2,33 1 7 -1,33 7 3 6,00 4 8 1,33 30 33 18,99 199,293 12 51 51 51 51
% 50

52 631 ELİF ERVA PAKKAN 5B 8 7 5,67 8 2 7,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 7 3,67 5 8 2,33 31 40 17,67 196,269 8 52 52 52 52
% 50

53 634 SUNA AKDERE 5B 7 8 4,33 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 6 7 3,67 5 9 2,00 33 39 20,00 196,094 9 53 53 53 53
% 51

54 663 İBRAHİM HALİL KIZIL 5C 8 7 5,67 9 1 8,67 6 4 4,67 5 4 3,67 3 11 -0,67 6 8 3,33 37 35 25,34 194,139 17 54 54 54 54
% 52

55 629 EYLÜL KARATAŞ 5B 7 7 4,67 7 3 6,00 7 2 6,33 2 7 -0,33 6 7 3,67 4 10 0,67 33 36 21,01 191,742 10 55 55 55 55
% 53

56 640 MERVE ÜNLÜ 5B 5 10 1,67 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 10 0,67 7 3 6,00 32 37 19,67 185,999 11 56 56 56 56
% 54

57 642 EMİNE CEYLİN AKKAYA5B 7 7 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 5 4 3,67 3 10 -0,33 6 7 3,67 32 37 19,68 181,077 12 57 57 59 59
% 57

58 686 ÖKKEŞ BURAK GÖZEI 5D 8 7 5,67 6 4 4,67 2 7 -0,33 1 3 0,00 3 6 1,00 6 8 3,33 26 35 14,34 178,185 13 58 58 60 60
% 58

59 647 GÜLCE AŞÇI 5B 8 5 6,33 6 4 4,67 2 3 1,00 1 5 -0,67 4 8 1,33 4 6 2,00 25 31 14,66 176,773 13 59 59 61 61
% 59

60 0 FAHRİ ERPAYL ŞTIRAN 5D 7 5 5,33 9 1 8,67 4 2 3,33 2 5 0,33 5 9 2,00 2 7 -0,33 29 29 19,33 176,277 14 60 60 62 62
% 60

61 694 ALPER EMRE ÇELİK 5D 9 5 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 1 8 -1,67 4 5 2,33 30 32 19,32 175,677 15 61 61 64 64
% 62

62 632 MELİHA SUDE TURK 5B 8 5 6,33 6 4 4,67 7 2 6,33 4 5 2,33 0 6 -2,00 6 9 3,00 31 31 20,66 175,632 14 62 62 65 65
% 63

63 637 ECRİNNAZ GÜLEP 5B 8 7 5,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 32 43 17,67 172,556 15 63 63 66 66
% 64

64 633 GÜLSÜM İMALI 5B 9 6 7,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 6 9 3,00 1 12 -3,00 31 42 17,00 171,561 16 64 64 67 67
% 65

65 543 CEMAL AKKAYA 5C 4 11 0,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 7 8 4,33 4 11 0,33 30 45 15,00 163,468 18 65 65 68 68
% 66

66 636 ELİF YAREN ALAŞ 5B 7 7 4,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 5 6 3,00 26 44 11,33 160,650 17 66 66 69 69
% 67
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67 645 YETERNAZ BOZDAĞ 5B 5 9 2,00 5 4 3,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 2 10 -1,33 8 5 6,33 26 41 12,34 158,595 18 67 67 70 70
% 68

68 0 UTKU ÇAKAR 5D 6 6 4,00 7 3 6,00 4 4 2,67 6 3 5,00 3 5 1,33 0 6 -2,00 26 27 17,00 155,407 16 68 68 71 71
% 69

69 691 İBRAHİM  AKIIL I  7 6 5,00 4 6 2,00 2 6 0,00 2 5 0,33 2 7 -0,33 5 8 2,33 22 38 9,33 151,133 4 69 69 73 73
% 71

70 628 AYŞE IRMAK AKKURT 5B 8 7 5,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 26 49 9,67 150,127 19 70 70 74 74
% 72

71 689 REMZİ YA* AOĞLU 5D 7 8 4,33 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 4 10 0,67 27 47 11,34 141,474 17 71 71 76 76
% 74

72 683 AKÇAEREN  TUNÇ 5D 4 7 1,67 5 3 4,00 6 2 5,33 2 3 1,00 1 5 -0,67 2 1 1,67 20 21 13,00 140,333 18 72 72 77 77
% 75

73 619 EBRAR AMİNE İLERİ 5A 10 5 8,33 2 8 -0,67 2 7 -0,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 22 52 4,66 135,027 14 73 73 78 78
% 76

74 639 NAZLI YAKAR 5B 4 10 0,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 3 12 -1,00 4 10 0,67 29 44 14,34 132,610 20 74 74 79 79
% 77

75 680 BEDİRHAN BOLAT 5D 3 12 -1,00 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 25 50 8,33 132,588 19 75 75 80 80
% 78

76 614 HATİCE KÜBRA ORÇAN5A 4 11 0,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 13 -2,33 9 6 7,00 22 53 4,33 130,433 15 76 76 81 81
% 79

77 678 AHMET GÜNDEŞ 5D 5 8 2,33 4 6 2,00 6 1 5,67 2 6 0,00 1 4 -0,33 0 2 -0,67 18 27 9,00 124,125 20 77 77 82 82
% 80

78 643 H BELİNAY  GÜNEŞ 5B 8 7 5,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 7 -1,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 22 51 5,01 122,889 21 78 78 83 83
% 81

79 539 NİSA NUR GÜL P 6A 5 8 2,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 6 0,00 3 8 0,33 13 39 0,00 111,015 1 79 79 86 86
% 83

80 612 ESRA SÜT 5A 4 11 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 1 14 -3,67 6 9 3,00 23 52 5,66 107,856 16 80 80 87 87
% 84

81 641 M E R Y E M K Ö S E 5B 3 12 -1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 10 0,67 2 8 -0,67 19 50 2,33 101,588 22 81 81 89 89
% 86

82 655 NEZİR SAMET YİĞİT 5C 4 11 0,33 3 6 1,00 4 5 2,33 2 8 -0,67 2 11 -1,67 4 9 1,00 19 50 2,32 100,818 19 82 82 91 91
% 88

83 0 HACER ZOR  A 5 10 1,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 1 8 -1,67 5 10 1,67 14 55 -4,33 93,449 1 83 83 93 93
% 90

84 615 AY * * VA YAKAR 5A 4 11 0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 0 14 -4,67 2 13 -2,33 15 59 -4,67 51,642 17 84 84 99 99
% 96

85 0  0 0 0,00
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