
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM AİHL BAY 11212 TYT 52 52 303 28192

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,13 10,75 21,45 2,38 1,35 2,05 2,55 0,93 2,32 2,66 1,08 2,39 1,99 1,03 1,73 0,04 0,02 0,03 14,19 5,63 12,78 1,86 2,29 1,28 2,28 1,64 1,87 1,34 1,31 1,01 53,42 26,03 46,91 258,780

Okul Ortalaması 24,62 11,42 21,76 2,52 1,54 2,13 2,50 1,12 2,22 2,73 1,35 2,39 2,42 1,17 2,13 0,00 0,00 0,00 12,10 5,27 10,78 1,25 3,00 0,50 1,68 2,13 1,14 1,63 1,43 1,27 51,45 28,43 44,32 244,470

KATILIMLAR

1 172 ZELİHA İŞAL 12C 30 10 27,50 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 2 2,50 21 11 18,25 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 69 27 62,25 308,038 5096

2 0 ZEHRA DAŞKIRAN 12B 30 9 27,75 2 3 1,25 3 0 3,00 4 0 4,00 2 1 1,75 19 6 17,50 2 1 1,75 2 5 0,75 5 1 4,75 69 26 62,50 307,008 5116

3 147 HABİBE DOĞRU 12B 25 11 22,25 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 19 4 18,00 2 2 1,50 3 4 2,00 5 0 5,00 66 24 60,00 299,188 6065

4 184 ELİFE KALLİ 12C 28 8 26,00 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 19 2 18,50 61 13 57,75 294,438 6574

5 223 NUR SENA KOÇ 12B 29 10 26,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 0 3,00 18 2 17,50 1 3 0,25 3 4 2,00 3 2 2,50 64 26 57,50 291,720 7143

6 221 HATİCE ASLAN 12B 32 8 30,00 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 2 2 1,50 14 5 12,75 1 3 0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 62 24 56,00 284,070 8702

7 165 İLAYDA YILDIZ 12B 24 14 20,50 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 17 4 16,00 3 2 2,50 4 3 3,25 4 2 3,50 63 30 55,50 283,500 8713

8 109 FATMA ZEHRA YAVUZ 12C 30 10 27,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 13 7 11,25 1 0 1,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 62 26 55,50 282,940 8821

9 210 GAMZE ÇİÇEK 12C 27 10 24,50 4 0 4,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 1 1,75 21 2 20,50 0 1 -0,25 58 19 53,25 281,258 9158

10 137 MUHARREM DEMİR 12C 29 10 26,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 0 3,00 15 6 13,50 1 4 0,00 59 24 53,00 276,365 10074

11 204 MİSLİNA DEMİRDÖĞEN 12B 29 9 26,75 2 3 1,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 18 8 16,00 1 2 0,50 5 0 5,00 2 2 1,50 60 30 52,50 274,188 10328

12 138 SEMANUR KARABIYIK 12C 30 10 27,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 15 5 13,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 59 27 52,25 273,838 10334

13 190 GÜLLÜ UMUTLU TS 12B 30 8 28,00 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 17 8 15,00 0 4 -1,00 2 4 1,00 2 1 1,75 58 28 51,00 270,220 11831

14 215 ALİ KUNCAN 12B 27 11 24,25 3 2 2,50 1 1 0,75 2 2 1,50 2 0 2,00 20 8 18,00 1 4 0,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 59 36 50,00 269,088 12070

15 202 EMRE 12A 29 8 27,00 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 14 5 12,75 3 3 2,25 1 2 0,50 1 4 0,00 58 28 51,00 268,730 12078

16 205 FATMA SAL AN 12C 22 15 18,25 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 14 3 13,25 2 5 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 55 25 48,75 262,295 13830

17 126 ABDULKADİR BİLGİÇ 12C 26 14 22,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 15 2 14,50 54 23 48,25 261,878 13943

18 163 DERYA DOLGUN 12C 24 15 20,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 13 4 12,00 54 22 48,50 261,393 14060

19 222 AYŞE GÜL CANKATAN 12C 30 9 27,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 10 5 8,75 0 2 -0,50 54 22 48,50 259,338 14404

20 131 OSMAN ESAT BAĞCI 12A 24 11 21,25 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 2 1 1,75 9 2 8,50 3 2 2,50 2 4 1,00 2 3 1,25 54 23 48,25 257,250 15168

21 178 ZELİHA ÇETİN 12B 29 9 26,75 1 2 0,50 4 1 3,75 2 1 1,75 10 5 8,75 2 4 1,00 5 0 5,00 1 3 0,25 54 25 47,75 255,090 15543

22 174 NUR YAKICI 12B 24 9 21,75 2 2 1,50 5 0 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 15 8 13,00 0 7 -1,75 3 4 2,00 3 3 2,25 56 38 46,50 254,758 15554

23 198 MEHMET SOYLU 12C 23 12 20,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 15 2 14,50 1 3 0,25 1 0 1,00 52 24 46,00 254,430 15567

24 171 ÖKKEŞ KÜMPERLİ 12A 24 11 21,25 2 3 1,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 18 9 15,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 3 0 3,00 54 36 45,00 250,878 16572

25 153 HAYRİYE DEMİ R 12C 27 10 24,50 3 1 2,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 0 3,00 13 4 12,00 50 19 45,25 250,748 16577

26 151 ALİ YILMAZ 12C 32 8 30,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 50 12 47,00 250,490 16583

27 123 KENAN YILDIZ 12A 22 10 19,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 13 4 12,00 3 4 2,00 1 5 -0,25 2 1 1,75 52 29 44,75 248,413 17147

28 170 CAN ÇAMKESEN 12A 25 10 22,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 18 13 14,75 1 3 0,25 51 31 43,25 245,898 17615

29 129 MEHMET TOY 12A 20 10 17,50 1 3 0,25 3 0 3,00 3 1 2,75 1 1 0,75 15 5 13,75 1 4 0,00 4 0 4,00 1 0 1,00 49 24 43,00 243,455 18289
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM AİHL BAY 11212 TYT 52 52 303 28192

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,13 10,75 21,45 2,38 1,35 2,05 2,55 0,93 2,32 2,66 1,08 2,39 1,99 1,03 1,73 0,04 0,02 0,03 14,19 5,63 12,78 1,86 2,29 1,28 2,28 1,64 1,87 1,34 1,31 1,01 53,42 26,03 46,91 258,780

Okul Ortalaması 24,62 11,42 21,76 2,52 1,54 2,13 2,50 1,12 2,22 2,73 1,35 2,39 2,42 1,17 2,13 0,00 0,00 0,00 12,10 5,27 10,78 1,25 3,00 0,50 1,68 2,13 1,14 1,63 1,43 1,27 51,45 28,43 44,32 244,470

KATILIMLAR

30 143 MİRAY ORÇAN 12C 29 8 27,00 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 1 1,75 8 2 7,50 47 16 43,00 240,880 18758

31 209 AYŞEGÜL YILMAZ 12C 26 12 23,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 6 0 6,00 46 18 41,50 235,425 19829

32 155 TURGAY ERGÜVEN 12B 24 14 20,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 8 9 5,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 50 32 42,00 235,125 19833

33 156 SEDAT GÖK 12A 24 16 20,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 1 0,75 12 7 10,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 50 40 40,00 232,440 20019

34 388 BİLAL BNK 12A 23 15 19,25 3 0 3,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 10 3 9,25 3 2 2,50 2 1 1,75 46 25 39,75 230,625 20275

35 206 ELİF KURT 12C 24 14 20,50 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 11 4 10,00 45 23 39,25 230,568 20278

36 169 DİLARA KAMALAK 12B 26 9 23,75 1 0 1,00 1 0 1,00 10 6 8,50 0 4 -1,00 4 2 3,50 2 1 1,75 44 22 38,50 225,968 20940

37 188 DÖNE NUR KÖ E 12C 26 14 22,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 7 6 5,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 45 31 37,25 221,178 21595

38 142 METE 12A 19 11 16,25 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 13 2 12,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 42 26 35,50 219,933 21638

39 127 AMİNE SAZ 12B 22 16 18,00 2 1 1,75 2 0 2,00 3 2 2,50 3 0 3,00 9 8 7,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 46 38 36,50 219,555 21654

40 189 ZEHRA KAYA 12C 28 9 25,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 42 20 37,00 219,513 21658

41 214 ABDULLAH GÖZÜ AÇIK 12A 17 20 12,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 17 12 14,00 0 3 -0,75 2 4 1,00 46 48 34,00 216,310 21971

42 144 TAHA AÇIKGÖZ 12A 20 11 17,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 11 11 8,25 1 3 0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 42 29 34,75 214,815 22119

43 154 SUDE NAZ AVCU 12B 26 11 23,25 2 1 1,75 1 0 1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 8 1,00 1 2 0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 41 30 33,50 206,233 22800

44 135 MELİKE YILMAZ 12B 24 9 21,75 1 3 0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 2 0 2,00 2 2 1,50 3 3 2,25 2 2 1,50 1 4 0,00 39 25 32,75 203,830 22987

45 173 RUMEYSA DEMİR 12B 20 19 15,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 11 1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 4 2 3,50 45 49 32,75 203,665 22991

46 192 M TURAN 12A 21 6 19,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 1 1,75 1 2 0,50 8 5 6,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 36 21 30,75 201,793 23047

47 179 FEYZA GÖRGÜLÜ 12C 21 14 17,50 2 3 1,25 3 0 3,00 2 2 1,50 3 0 3,00 5 3 4,25 36 22 30,50 199,410 23116

48 267 BEKİR CAN GÜL 12C 15 11 12,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 8 5 6,75 34 23 28,25 193,850 23307

49 180 BERAT TAŞ 12A 7 11 4,25 2 0 2,00 1 1 0,75 2 2 1,50 17 10 14,50 0 5 -1,25 3 4 2,00 3 2 2,50 35 35 26,25 191,260 23501

50 186 HAKAN ÖZBEK 12A 19 16 15,00 2 3 1,25 2 1 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 9 5 7,75 1 6 -0,50 0 3 -0,75 36 37 26,75 189,808 23649

51 444 RASİM KIZILASLAN 12C 18 16 14,00 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 5 3 4,25 32 27 25,25 182,733 23980

52 166 ZEYNEP AVCU 12C 20 13 16,75 2 1 1,75 1 1 0,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 1 1,75 29 21 23,75 176,380 24182
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM AİHL BAY 11212 TYT 52 52 303 28192

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,13 10,75 21,45 2,38 1,35 2,05 2,55 0,93 2,32 2,66 1,08 2,39 1,99 1,03 1,73 0,04 0,02 0,03 14,19 5,63 12,78 1,86 2,29 1,28 2,28 1,64 1,87 1,34 1,31 1,01 53,42 26,03 46,91 258,780

Okul Ortalaması 24,62 11,42 21,76 2,52 1,54 2,13 2,50 1,12 2,22 2,73 1,35 2,39 2,42 1,17 2,13 0,00 0,00 0,00 12,10 5,27 10,78 1,25 3,00 0,50 1,68 2,13 1,14 1,63 1,43 1,27 51,45 28,43 44,32 244,470

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH GÖZÜ AÇIK 214 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,310 258,780 10 41 41 211 21971

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 14 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 18,04 21,76 21,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,12 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,09 2,22 2,32

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,43 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,38 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 7,02 8,88 8,52

Matematik-1 40 17 12 14,00 35 11,48 10,78 12,78

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,61 0,50 1,28

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,59 1,14 1,87

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,05 1,27 1,01

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 2,25 2,91 4,16

Toplam: 120 46 48 34,00 28 38,79 43,66 45,73

TYT Türkçe D AbceDebCbbAce Aa addCDDECaDbBeCAecbdCD

Cevap Anahtarı A DDAEBADBECCDAEBEADEDAECDDECBDABDCACDEBCD

TYT Sosyal EdBDCEdDCdCdEeea dEb     

Cevap Anahtarı A EEBDCEADCBCAEDBBCCEDCDEBA

TYT Matematik EdBCBeCE cDeD cD bBEDEedDCe E Cb  c  c  

Cevap Anahtarı A EEBCBCCEDBDADCADEABEDEBADCABEACEDABBEADC

TYT Fen cb c          bdBdeC

Cevap Anahtarı A BADBEECEBBCBDCCABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 20 43

Türkçe 40 17 20 43

Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 2 0 67
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 1 4 20
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Karma Dilbilgisi 2 0 2 0
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 5 1 3 20
Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 2 3 40
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce 10 7 3 70
Cümle Türleri 1 0 1 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 9 40

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Bölge Kavramı 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100
Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Anadolu’da İslam 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0

TYT Matematik 40 17 12 43

Matematik-1 40 17 12 43

Mutlak Değer 1 1 0 100
Temel Kavramlar 4 2 2 50
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
İstatistik 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 1 0
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 3 1 75
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Oran - Orantı 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 1 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 7 10

Fizik 7 0 3 0

Basınç 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 0 0
Kırılma ve Renk 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Atom ve Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 4 33

Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Bakteriler 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT TAŞ 180 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,260 258,780 13 49 49 249 23501

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 14 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 11 4,25 11 18,04 21,76 21,45

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,12 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,09 2,22 2,32

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,43 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,38 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 7,02 8,88 8,52

Matematik-1 40 17 10 14,50 36 11,48 10,78 12,78

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,61 0,50 1,28

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,59 1,14 1,87

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,05 1,27 1,01

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 2,25 2,91 4,16

Toplam: 120 35 35 26,25 22 38,79 43,66 45,73

TYT Türkçe DDA aebdECCbe accaEc                    

Cevap Anahtarı A DDAEBADBECCDAEBEADEDAECDDECBDABDCACDEBCD

TYT Sosyal  E D Ed        B aEc     

Cevap Anahtarı A EEBDCEADCBCAEDBBCCEDCDEBA

TYT Matematik EEBCBeCb ae D caE BEaE ADCA ddC D a     

Cevap Anahtarı A EEBCBCCEDBDADCADEABEDEBADCABEACEDABBEADC

TYT Fen a  ebabEdaCcDeCAe cC

Cevap Anahtarı A BADBEECEBBCBDCCABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 11 18

Türkçe 40 7 11 18

Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 3 0 100
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 0 4 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 5 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 0 2 0
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce 10 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 5 3 20

Tarih-1 5 2 0 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Bölge Kavramı 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Anadolu’da İslam 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0

TYT Matematik 40 17 10 43

Matematik-1 40 17 10 43

Mutlak Değer 1 1 0 100
Temel Kavramlar 4 3 1 75
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
İstatistik 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 3 1 75
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Oran - Orantı 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 11 30

Fizik 7 0 5 0

Basınç 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Kimya Her Yerde 1 0 1 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 2 50

Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Bakteriler 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL BNK 388 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,625 258,780 8 34 34 179 20275

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 14 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 18,04 21,76 21,45

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,12 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,09 2,22 2,32

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,43 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,38 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 7,02 8,88 8,52

Matematik-1 40 10 3 9,25 23 11,48 10,78 12,78

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,61 0,50 1,28

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,59 1,14 1,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,05 1,27 1,01

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 2,25 2,91 4,16

Toplam: 120 46 25 39,75 33 38,79 43,66 45,73

TYT Türkçe DaBEDeACDBbbBCEDDaEbDEcAEe cbdC dDABccDa

Cevap Anahtarı B DCBEDCACDBADBCEDDCEADEDAEBEADCCEBDABEADD

TYT Sosyal  DBE B DcEc a   ECb      

Cevap Anahtarı B CDBEEBCDAEBDEACDECCBABEDC

TYT Matematik E A DdaE  B  a  DAD   C   B             

Cevap Anahtarı B EBACDABEDEBAEDACDADBDECCBCBEEACDAEBBADEC

TYT Fen eE aD B  B B a      

Cevap Anahtarı B CEEBDABCDBCBBECDEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 15 58

Türkçe 40 23 15 58

Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 3 2 60
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce 10 8 2 80
Karma Dilbilgisi 2 0 1 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 2 60
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 1 2 33

TYT Sosyal 25 8 4 32

Tarih-1 5 3 0 60

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Bölge Kavramı 1 1 0 100

Felsefe 5 0 2 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 2 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 3 25

Matematik-1 40 10 3 25

Oran - Orantı 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 1 1 25
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Temel Kavramlar 4 2 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
İstatistik 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 3 25

Fizik 7 3 2 43

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100

Kimya 7 2 1 29

Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 0 50
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Bakteriler 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ÇAMKESEN 170 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,898 258,780 5 28 28 153 17615

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 14 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 18,04 21,76 21,45

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,12 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,09 2,22 2,32

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,43 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,38 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 7,02 8,88 8,52

Matematik-1 40 18 13 14,75 37 11,48 10,78 12,78

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,61 0,50 1,28

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,59 1,14 1,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,05 1,27 1,01

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 2,25 2,91 4,16

Toplam: 120 51 31 43,25 36 38,79 43,66 45,73

TYT Türkçe DaBEDCACDBdDBCEDDCceaEcAEeaADaC B eB A  

Cevap Anahtarı B DCBEDCACDBADBCEDDCEADEDAEBEADCCEBDABEADD

TYT Sosyal bDBE c  cEBa   bE  B     

Cevap Anahtarı B CDBEEBCDAEBDEACDECCBABEDC

TYT Matematik EdACDdeEDEBb Dc DeDc ECeBCBdE  e   c abC

Cevap Anahtarı B EBACDABEDEBAEDACDADBDECCBCBEEACDAEBBADEC

TYT Fen eE  e a             

Cevap Anahtarı B CEEBDABCDBCBBECDEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 10 63

Türkçe 40 25 10 63

Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 4 1 80
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce 10 9 1 90
Karma Dilbilgisi 2 0 2 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 2 1 40
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 1 0 33

TYT Sosyal 25 7 5 28

Tarih-1 5 3 1 60

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Bölge Kavramı 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 1 1 25
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 13 45

Matematik-1 40 18 13 45

Oran - Orantı 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 3 1 75
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Temel Kavramlar 4 2 2 50
Kombinasyon 1 0 1 0
İstatistik 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 1 3 14

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 0 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Bakteriler 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE 202 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,730 258,780 1 15 15 114 12078

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 14 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 18,04 21,76 21,45

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,12 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,09 2,22 2,32

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,43 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,38 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,02 8,88 8,52

Matematik-1 40 14 5 12,75 32 11,48 10,78 12,78

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,61 0,50 1,28

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,59 1,14 1,87

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,05 1,27 1,01

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 2,25 2,91 4,16

Toplam: 120 58 28 51,00 43 38,79 43,66 45,73

TYT Türkçe DbA BADBdCbDe BEADEDbECDDECaabBDCACDEB D

Cevap Anahtarı A DDAEBADBECCDAEBEADEDAECDDECBDABDCACDEBCD

TYT Sosyal  EB bEADCaCdbDB aeE      

Cevap Anahtarı A EEBDCEADCBCAEDBBCCEDCDEBA

TYT Matematik  E C  C  cebD  aE   DEBADCABE         e 

Cevap Anahtarı A EEBCBCCEDBDADCADEABEDEBADCABEACEDABBEADC

TYT Fen d DaEaCa dC   ec bDe

Cevap Anahtarı A BADBEECEBBCBDCCABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73

Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 2 1 67
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 4 0 80
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Karma Dilbilgisi 2 0 1 0
Sözcük Yapısı 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 5 0 100
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce 10 7 3 70
Cümle Türleri 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 6 40

Tarih-1 5 2 1 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Bölge Kavramı 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100
Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Anadolu’da İslam 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0

TYT Matematik 40 14 5 35

Matematik-1 40 14 5 35

Mutlak Değer 1 0 0 0
Temel Kavramlar 4 2 0 50
Bölme Ve Bölünebilme 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
İstatistik 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 4 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Oran - Orantı 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen 20 5 9 25

Fizik 7 3 3 43

Basınç 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 1 0 100

Kimya 7 1 2 14

Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 1 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 4 17

Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Bakteriler 1 0 1 0
Ekoloji 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN ÖZBEK 186 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,808 258,780 14 50 50 252 23649

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 14 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 18,04 21,76 21,45

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,12 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,09 2,22 2,32

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,43 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,38 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 7,02 8,88 8,52

Matematik-1 40 9 5 7,75 19 11,48 10,78 12,78

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,61 0,50 1,28

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,59 1,14 1,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,05 1,27 1,01

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 2,25 2,91 4,16

Toplam: 120 36 37 26,75 22 38,79 43,66 45,73

TYT Türkçe eDAcaADBEadD   EAcEab acDEaBb BDeAeDEBdc

Cevap Anahtarı A DDAEBADBECCDAEBEADEDAECDDECBDABDCACDEBCD

TYT Sosyal cdBDbEA  cd aD B  Ea     

Cevap Anahtarı A EEBDCEADCBCAEDBBCCEDCDEBA

TYT Matematik ba    C   DA   a    DEeAD ABd           

Cevap Anahtarı A EEBCBCCEDBDADCADEABEDEBADCABEACEDABBEADC

TYT Fen cbDebaead    d      

Cevap Anahtarı A BADBEECEBBCBDCCABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 16 48

Türkçe 40 19 16 48

Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 2 1 67
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 2 60
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 0 0 0
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 2 3 40
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 10 6 4 60
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 7 7 28

Tarih-1 5 2 3 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Bölge Kavramı 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 1 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Anadolu’da İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0

TYT Matematik 40 9 5 23

Matematik-1 40 9 5 23

Mutlak Değer 1 0 1 0
Temel Kavramlar 4 1 1 25
Bölme Ve Bölünebilme 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
İstatistik 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 3 0 75
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Oran - Orantı 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 9 5

Fizik 7 1 6 14

Basınç 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 0 3 0

Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Bakteriler 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
KENAN YILDIZ 123 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,413 258,780 4 27 27 150 17147

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 14 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 18,04 21,76 21,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,12 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,09 2,22 2,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,43 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,38 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,02 8,88 8,52

Matematik-1 40 13 4 12,00 30 11,48 10,78 12,78

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,61 0,50 1,28

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,59 1,14 1,87

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,05 1,27 1,01

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 2,25 2,91 4,16

Toplam: 120 52 29 44,75 37 38,79 43,66 45,73

TYT Türkçe D dEDCA DB aBCE ea ADEDAa  cbCCbcDAB AcD

Cevap Anahtarı B DCBEDCACDBADBCEDDCEADEDAEBEADCCEBDABEADD

TYT Sosyal bDBEEBdD EaDE  aEa B     

Cevap Anahtarı B CDBEEBCDAEBDEACDECCBABEDC

TYT Matematik  BACDABE  B  a dDbD   C B B    e        

Cevap Anahtarı B EBACDABEDEBAEDACDADBDECCBCBEEACDAEBBADEC

TYT Fen eEaBDbde aCdcc D  cC

Cevap Anahtarı B CEEBDABCDBCBBECDEBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 10 55

Türkçe 40 22 10 55

Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 5 0 100
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 0 50
Paragrafın Yapısı 5 2 3 40
Paragrafta Ana Düşünce 10 7 1 70
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 1 60
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 2 1 67

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 4 1 80

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100
Nüfus 1 0 0 0
Bölge Kavramı 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 2 1 50
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 4 33

Matematik-1 40 13 4 33

Oran - Orantı 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 3 0 75
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Temel Kavramlar 4 2 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
İstatistik 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 10 30

Fizik 7 3 4 43

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Aydınlanma 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0

Kimya 7 1 5 14

Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimya Her Yerde 1 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 1 33

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Bakteriler 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
M TURAN 192 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,793 258,780 12 46 46 235 23047

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 14 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 6 19,50 49 18,04 21,76 21,45

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,12 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,09 2,22 2,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,43 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,38 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 7,02 8,88 8,52

Matematik-1 40 8 5 6,75 17 11,48 10,78 12,78

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,61 0,50 1,28

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,59 1,14 1,87

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,05 1,27 1,01

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 2,25 2,91 4,16

Toplam: 120 36 21 30,75 26 38,79 43,66 45,73

TYT Türkçe b A  ADB CCDe eEdD D  C  ECBa BDC CDE aD

Cevap Anahtarı A DDAEBADBECCDAEBEADEDAECDDECBDABDCACDEBCD

TYT Sosyal cEBc EA  a  bDBa eE      

Cevap Anahtarı A EEBDCEADCBCAEDBBCCEDCDEBA

TYT Matematik  a  B     DeD   b aE   A CA   a     E   

Cevap Anahtarı A EEBCBCCEDBDADCADEABEDEBADCABEACEDABBEADC

TYT Fen        c    bd  e   

Cevap Anahtarı A BADBEECEBBCBDCCABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 6 53

Türkçe 40 21 6 53

Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 1 1 33
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 0 60
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 5 4 0 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 4 1 80
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce 10 6 1 60
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 7 6 28

Tarih-1 5 2 2 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Bölge Kavramı 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Anadolu’da İslam 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0

TYT Matematik 40 8 5 20

Matematik-1 40 8 5 20

Mutlak Değer 1 0 0 0
Temel Kavramlar 4 0 2 0
Bölme Ve Bölünebilme 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Kombinasyon 1 0 0 0
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 2 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Oran - Orantı 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 4 0

Fizik 7 0 0 0

Basınç 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 0 0
Kırılma ve Renk 1 0 0 0

Kimya 7 0 3 0

Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 1 0

Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Bakteriler 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET TOY 129 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,455 258,780 6 29 29 156 18289

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 14 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 18,04 21,76 21,45

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,12 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,09 2,22 2,32

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,43 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,38 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,02 8,88 8,52

Matematik-1 40 15 5 13,75 34 11,48 10,78 12,78

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,61 0,50 1,28

Kimya 7 4 0 4,00 57 0,59 1,14 1,87

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,05 1,27 1,01

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 2,25 2,91 4,16

Toplam: 120 49 24 43,00 36 38,79 43,66 45,73

TYT Türkçe DDAcBADdEC Dc e cD ae a DECc  BD ACDEBa 

Cevap Anahtarı A DDAEBADBECCDAEBEADEDAECDDECBDABDCACDEBCD

TYT Sosyal aEcb E D Be EDB   Ec     

Cevap Anahtarı A EEBDCEADCBCAEDBBCCEDCDEBA

TYT Matematik EEBCB  dD DdD ca  B  E AbCABE           

Cevap Anahtarı A EEBCBCCEDBDADCADEABEDEBADCABEACEDABBEADC

TYT Fen c Daac EBB B      D 

Cevap Anahtarı A BADBEECEBBCBDCCABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 10 50

Türkçe 40 20 10 50

Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 3 0 100
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 2 60
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 5 2 2 40
Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 3 1 60
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce 10 6 2 60
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 1 3 20

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Bölge Kavramı 1 1 0 100
Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Anadolu’da İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0

TYT Matematik 40 15 5 38

Matematik-1 40 15 5 38

Mutlak Değer 1 1 0 100
Temel Kavramlar 4 2 0 50
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
İstatistik 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 2 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Oran - Orantı 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 4 30

Fizik 7 1 4 14

Basınç 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 0 0

Kimya 7 4 0 57

Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100
Kimya Her Yerde 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Bakteriler 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
METE 142 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,933 258,780 9 38 38 200 21638

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 14 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 11 16,25 41 18,04 21,76 21,45

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,12 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,09 2,22 2,32

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,43 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,38 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 7,02 8,88 8,52

Matematik-1 40 13 2 12,50 31 11,48 10,78 12,78

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,61 0,50 1,28

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,59 1,14 1,87

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,05 1,27 1,01

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 2,25 2,91 4,16

Toplam: 120 42 26 35,50 30 38,79 43,66 45,73

TYT Türkçe DaBEDCACDBbccCEDbe Ac aA   eDdC BD c   D

Cevap Anahtarı B DCBEDCACDBADBCEDDCEADEDAEBEADCCEBDABEADD

TYT Sosyal beBEb  cAcdeE CcECC      

Cevap Anahtarı B CDBEEBCDAEBDEACDECCBABEDC

TYT Matematik EBACDA ED B  D  DdD   C        a        

Cevap Anahtarı B EBACDABEDEBAEDACDADBDECCBCBEEACDAEBBADEC

TYT Fen   bc  a       C aBc 

Cevap Anahtarı B CEEBDABCDBCBBECDEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 11 48

Türkçe 40 19 11 48

Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 4 1 80
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 0 1 0
Paragrafın Yapısı 5 2 2 40
Paragrafta Ana Düşünce 10 8 2 80
Karma Dilbilgisi 2 0 1 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 2 1 40
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 1 0 33

TYT Sosyal 25 8 8 32

Tarih-1 5 2 3 40

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Bölge Kavramı 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 1 2 25
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 2 33

Matematik-1 40 13 2 33

Oran - Orantı 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 4 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Temel Kavramlar 4 2 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
İstatistik 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Bölme Ve Bölünebilme 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 0 3 0

Kırılma ve Renk 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 0 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 0 0
Bakteriler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
ÖKKEŞ KÜMPERLİ 171 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,878 258,780 3 24 24 142 16572

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 14 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 18,04 21,76 21,45

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,12 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,09 2,22 2,32

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,43 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,38 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 7,02 8,88 8,52

Matematik-1 40 18 9 15,75 39 11,48 10,78 12,78

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,61 0,50 1,28

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,59 1,14 1,87

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,05 1,27 1,01

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 2,25 2,91 4,16

Toplam: 120 54 36 45,00 38 38,79 43,66 45,73

TYT Türkçe DDAcaADB adDc aEADEDA CDbEC a BaCACcEBbD

Cevap Anahtarı A DDAEBADBECCDAEBEADEDAECDDECBDABDCACDEBCD

TYT Sosyal cdBDbEA  aeb      Ea     

Cevap Anahtarı A EEBDCEADCBCAEDBBCCEDCDEBA

TYT Matematik E BCBeCEedDdDecD  a cEB DCABE CE  a     

Cevap Anahtarı A EEBCBCCEDBDADCADEABEDEBADCABEACEDABBEADC

TYT Fen aADdEaeccaC bdC   DC

Cevap Anahtarı A BADBEECEBBCBDCCABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 11 60

Türkçe 40 24 11 60

Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 3 0 100
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 2 60
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 5 0 100
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 10 6 3 60
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 5 7 20

Tarih-1 5 2 3 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Bölge Kavramı 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 1 0

Felsefe 5 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Anadolu’da İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0

TYT Matematik 40 18 9 45

Matematik-1 40 18 9 45

Mutlak Değer 1 1 0 100
Temel Kavramlar 4 1 2 25
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
İstatistik 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 2 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Oran - Orantı 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 7 9 35

Fizik 7 3 4 43

Basınç 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Aydınlanma 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 1 5 14

Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 0 1 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 0 50

Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Bakteriler 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ESAT BAĞCI 131 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,250 258,780 2 20 20 132 15168

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 14 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 18,04 21,76 21,45

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,12 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,09 2,22 2,32

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,43 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,38 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 7,02 8,88 8,52

Matematik-1 40 9 2 8,50 21 11,48 10,78 12,78

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,61 0,50 1,28

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,59 1,14 1,87

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,05 1,27 1,01

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 2,25 2,91 4,16

Toplam: 120 54 23 48,25 40 38,79 43,66 45,73

TYT Türkçe DcAEaADd CdDe  EAcEDb CcDECBa BDCACDEebD

Cevap Anahtarı A DDAEBADBECCDAEBEADEDAECDDECBDABDCACDEBCD

TYT Sosyal EEBDCE D BC EDB  CEa     

Cevap Anahtarı A EEBDCEADCBCAEDBBCCEDCDEBA

TYT Matematik E BCa     DAD Aa  B  E                  

Cevap Anahtarı A EEBCBCCEDBDADCADEABEDEBADCABEACEDABBEADC

TYT Fen c DBbE b aCBada BaDe

Cevap Anahtarı A BADBEECEBBCBDCCABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 11 60

Türkçe 40 24 11 60

Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 2 1 67
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 2 60
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 0 0 0
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 4 1 80
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 10 8 2 80
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 14 1 56

Tarih-1 5 5 0 100

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Bölge Kavramı 1 1 0 100
Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0

TYT Matematik 40 9 2 23

Matematik-1 40 9 2 23

Mutlak Değer 1 1 0 100
Temel Kavramlar 4 1 0 25
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
İstatistik 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Oran - Orantı 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 7 9 35

Fizik 7 3 2 43

Basınç 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Kırılma ve Renk 1 0 0 0

Kimya 7 2 4 29

Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 0 50
Kimya Her Yerde 1 0 1 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 3 33

Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Bakteriler 1 0 1 0
Ekoloji 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
SEDAT GÖK 156 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,440 258,780 7 33 33 177 20019

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 14 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 18,04 21,76 21,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,12 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,09 2,22 2,32

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,43 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,38 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 7,02 8,88 8,52

Matematik-1 40 12 7 10,25 26 11,48 10,78 12,78

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,61 0,50 1,28

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,59 1,14 1,87

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,05 1,27 1,01

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 2,25 2,91 4,16

Toplam: 120 50 40 40,00 33 38,79 43,66 45,73

TYT Türkçe aaBEbCACeabDcCEDDaEeacDAaBdeDCCacDABEADD

Cevap Anahtarı B DCBEDCACDBADBCEDDCEADEDAEBEADCCEBDABEADD

TYT Sosyal bDBEca DdEBDEce E  a     

Cevap Anahtarı B CDBEEBCDAEBDEACDECCBABEDC

TYT Matematik E A DcBE ca  D  Dd  e Ce CBEE      a    

Cevap Anahtarı B EBACDABEDEBAEDACDADBDECCBCBEEACDAEBBADEC

TYT Fen eaEe  dd Ba ccC EebC

Cevap Anahtarı B CEEBDABCDBCBBECDEBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 16 60

Türkçe 40 24 16 60

Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 4 1 80
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 0 2 0
Paragrafın Yapısı 5 1 4 20
Paragrafta Ana Düşünce 10 6 4 60
Karma Dilbilgisi 2 0 2 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 4 1 80
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 3 2 60

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Bölge Kavramı 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 3 1 75
Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 7 30

Matematik-1 40 12 7 30

Oran - Orantı 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 1 1 25
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 1 0
Temel Kavramlar 4 2 2 50
Kombinasyon 1 0 0 0
İstatistik 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 10 25

Fizik 7 1 4 14

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0

Kimya 7 1 4 14

Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 1 50
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 2 50

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 0 0
Bakteriler 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA AÇIKGÖZ 144 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,815 258,780 11 42 42 214 22119

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 14 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 18,04 21,76 21,45

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,12 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,09 2,22 2,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,43 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,38 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 7,02 8,88 8,52

Matematik-1 40 11 11 8,25 21 11,48 10,78 12,78

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,61 0,50 1,28

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,59 1,14 1,87

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,05 1,27 1,01

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 2,25 2,91 4,16

Toplam: 120 42 29 34,75 29 38,79 43,66 45,73

TYT Türkçe D BEcCACD bbaCEDDC AcEDA  ddb   aDAacA D

Cevap Anahtarı B DCBEDCACDBADBCEDDCEADEDAEBEADCCEBDABEADD

TYT Sosyal  b   B  AEBDd   EC B     

Cevap Anahtarı B CDBEEBCDAEBDEACDECCBABEDC

TYT Matematik EBACD B  E   Dc Dde  ceeBeadEe a        

Cevap Anahtarı B EBACDABEDEBAEDACDADBDECCBCBEEACDAEBBADEC

TYT Fen  E ab c      Ea  B d

Cevap Anahtarı B CEEBDABCDBCBBECDEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 11 50

Türkçe 40 20 11 50

Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 5 0 100
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 0 50
Paragrafın Yapısı 5 3 1 60
Paragrafta Ana Düşünce 10 6 3 60
Karma Dilbilgisi 2 0 2 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 2 3 40
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 2 0 67

TYT Sosyal 25 8 2 32

Tarih-1 5 0 1 0

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Nüfus 1 1 0 100
Bölge Kavramı 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 2 1 50
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 11 28

Matematik-1 40 11 11 28

Oran - Orantı 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 2 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Temel Kavramlar 4 0 3 0
Kombinasyon 1 0 0 0
İstatistik 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Bölme Ve Bölünebilme 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Olasılık 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 1 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 5 15

Fizik 7 1 3 14

Kırılma ve Renk 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0

Kimya 7 1 0 14

Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 0 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 0 0
Bakteriler 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KUNCAN 215 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,088 258,780 8 14 14 111 12070

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 16 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 23,56 21,76 21,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,50 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,81 2,22 2,32

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,30 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,09 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,70 8,88 8,52

Matematik-1 40 20 8 18,00 45 11,09 10,78 12,78

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,55 0,50 1,28

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,23 1,14 1,87

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,06 1,27 1,01

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 4,84 2,91 4,16

Toplam: 120 59 36 50,00 42 47,20 43,66 45,73

TYT Türkçe DbeEDCACDB aBCEDDCEbDEcAEaE DdCEceAaEAcD

Cevap Anahtarı B DCBEDCACDBADBCEDDCEADEDAEBEADCCEBDABEADD

TYT Sosyal aDBEca   EBeE a E  B     

Cevap Anahtarı B CDBEEBCDAEBDEACDECCBABEDC

TYT Matematik EBACDABE E  EacdDbD cECCBCBdb d      D C

Cevap Anahtarı B EBACDABEDEBAEDACDADBDECCBCBEEACDAEBBADEC

TYT Fen  Eae bcdbaba EeDcB e

Cevap Anahtarı B CEEBDABCDBCBBECDEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 11 68

Türkçe 40 27 11 68

Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 4 1 80
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce 10 8 2 80
Karma Dilbilgisi 2 1 0 50
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 2 3 40
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 2 1 67

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 3 2 60

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Bölge Kavramı 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 2 1 50
Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 20 8 50

Matematik-1 40 20 8 50

Oran - Orantı 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 3 0 75
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 2 1 50
Kombinasyon 1 0 0 0
İstatistik 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinomlar 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT Fen 20 4 12 20

Fizik 7 1 4 14

Kırılma ve Renk 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0

Kimya 7 1 5 14

Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 1 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekoloji 1 1 0 100
Bakteriler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
AMİNE SAZ 127 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,555 258,780 13 39 39 202 21654

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 16 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 23,56 21,76 21,45

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,50 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,81 2,22 2,32

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,09 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 7,70 8,88 8,52

Matematik-1 40 9 8 7,00 18 11,09 10,78 12,78

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,55 0,50 1,28

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,23 1,14 1,87

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,06 1,27 1,01

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 4,84 2,91 4,16

Toplam: 120 46 38 36,50 30 47,20 43,66 45,73

TYT Türkçe DeBEcaAeDebaaCEDDCEeDEDAE bcDCCadDea cDD

Cevap Anahtarı B DCBEDCACDBADBCEDDCEADEDAEBEADCCEBDABEADD

TYT Sosyal  cBE   DA BeEbCDEC       

Cevap Anahtarı B CDBEEBCDAEBDEACDECCBABEDC

TYT Matematik d A  ee b   EDbdD D  c CaC EE           

Cevap Anahtarı B EBACDABEDEBAEDACDADBDECCBCBEEACDAEBBADEC

TYT Fen ecac dB eaCBe  adeAC

Cevap Anahtarı B CEEBDABCDBCBBECDEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 16 55

Türkçe 40 22 16 55

Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 4 1 80
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 10 4 6 40
Karma Dilbilgisi 2 0 2 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 1 3 20
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 2 1 67

TYT Sosyal 25 10 3 40

Tarih-1 5 2 1 40

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Bölge Kavramı 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 2 2 50
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 8 23

Matematik-1 40 9 8 23

Oran - Orantı 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 0 2 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Temel Kavramlar 4 2 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
İstatistik 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinomlar 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Bölme Ve Bölünebilme 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 11 25

Fizik 7 1 5 14

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100

Kimya 7 2 3 29

Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimya Her Yerde 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 1 0
Bakteriler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA KAMALAK 169 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,968 258,780 12 36 36 190 20940

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 16 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 23,56 21,76 21,45

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,50 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,81 2,22 2,32

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,30 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,09 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 2 0 2,00 10 7,70 8,88 8,52

Matematik-1 40 10 6 8,50 21 11,09 10,78 12,78

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,55 0,50 1,28

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,23 1,14 1,87

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,06 1,27 1,01

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 4,84 2,91 4,16

Toplam: 120 44 22 38,50 32 47,20 43,66 45,73

TYT Türkçe DDA BADc CdDe ecAeEDAECDDE BaeBDCAaDEB D

Cevap Anahtarı A DDAEBADBECCDAEBEADEDAECDDECBDABDCACDEBCD

TYT Sosyal        D          E      

Cevap Anahtarı A EEBDCEADCBCAEDBBCCEDCDEBA

TYT Matematik EEBbB Cc  DdD cD A     d    E     a     

Cevap Anahtarı A EEBCBCCEDBDADCADEABEDEBADCABEACEDABBEADC

TYT Fen    dbabEc CaDCC e D 

Cevap Anahtarı A BADBEECEBBCBDCCABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 9 65

Türkçe 40 26 9 65

Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 3 0 100
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 1 60
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Karma Dilbilgisi 2 0 1 0
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 3 2 60
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce 10 8 1 80
Cümle Türleri 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 2 0 8

Tarih-1 5 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Bölge Kavramı 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Anadolu’da İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0

TYT Matematik 40 10 6 25

Matematik-1 40 10 6 25

Mutlak Değer 1 1 0 100
Temel Kavramlar 4 2 0 50
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
İstatistik 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Oran - Orantı 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 7 30

Fizik 7 0 4 0

Basınç 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 4 2 57

Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 1 33

Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Bakteriler 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLLÜ UMUTLU TS 190 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,220 258,780 7 13 13 105 11831

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 16 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 23,56 21,76 21,45

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,50 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,81 2,22 2,32

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,30 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,09 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 7,70 8,88 8,52

Matematik-1 40 17 8 15,00 38 11,09 10,78 12,78

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,55 0,50 1,28

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,23 1,14 1,87

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,06 1,27 1,01

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 4,84 2,91 4,16

Toplam: 120 58 28 51,00 43 47,20 43,66 45,73

TYT Türkçe D BE eACDBdDBCEDDCEADEbcaBEADCCacDABcADD

Cevap Anahtarı B DCBEDCACDBADBCEDDCEADEDAEBEADCCEBDABEADD

TYT Sosyal  beE B  cEBD    EC       

Cevap Anahtarı B CDBEEBCDAEBDEACDECCBABEDC

TYT Matematik E ACD d b B bDcdDeD  ECCBCBEb  D      Eb

Cevap Anahtarı B EBACDABEDEBAEDACDADBDECCBCBEEACDAEBBADEC

TYT Fen ec e b dbdaB E D B e

Cevap Anahtarı B CEEBDABCDBCBBECDEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 8 75

Türkçe 40 30 8 75

Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 2 3 40
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 0 50
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce 10 9 0 90
Karma Dilbilgisi 2 1 1 50
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 2 60
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 7 3 28

Tarih-1 5 1 2 20

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Bölge Kavramı 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 2 0 50
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 8 43

Matematik-1 40 17 8 43

Oran - Orantı 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 2 1 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 1 0
Temel Kavramlar 4 4 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
İstatistik 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinomlar 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 0 1 0

TYT Fen 20 4 9 20

Fizik 7 0 4 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0

Kimya 7 2 4 29

Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 1 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 1 33

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Bakteriler 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
HABİBE DOĞRU 147 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,188 258,780 2 3 3 59 6065

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 16 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 23,56 21,76 21,45

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,50 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,81 2,22 2,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,09 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 7,70 8,88 8,52

Matematik-1 40 19 4 18,00 45 11,09 10,78 12,78

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,55 0,50 1,28

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,23 1,14 1,87

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,06 1,27 1,01

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 4,84 2,91 4,16

Toplam: 120 66 24 60,00 50 47,20 43,66 45,73

TYT Türkçe bDA aADcaCCDcbeEADEbb  DDECBD BDCACcEBaD

Cevap Anahtarı A DDAEBADBECCDAEBEADEDAECDDECBDABDCACDEBCD

TYT Sosyal cEBD EA  dCAbDBB CE      

Cevap Anahtarı A EEBDCEADCBCAEDBBCCEDCDEBA

TYT Matematik bEBb CCED DeD cD  B  EBADCAB   E    E   

Cevap Anahtarı A EEBCBCCEDBDADCADEABEDEBADCABEACEDABBEADC

TYT Fen c DB c EaaCdDdCAB DC

Cevap Anahtarı A BADBEECEBBCBDCCABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 2 1 67
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 2 2 40
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Karma Dilbilgisi 2 0 1 0
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 5 3 1 60
Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 5 0 100
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 10 8 2 80
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 3 48

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Bölge Kavramı 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0

TYT Matematik 40 19 4 48

Matematik-1 40 19 4 48

Mutlak Değer 1 0 1 0
Temel Kavramlar 4 4 0 100
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
İstatistik 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 3 0 75
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Oran - Orantı 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 10 6 50

Fizik 7 2 2 29

Basınç 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 0 0

Kimya 7 3 4 43

Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Kimya Her Yerde 1 0 1 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 5 0 83

Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Bakteriler 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ASLAN 221 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,070 258,780 4 6 6 78 8702

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 16 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,56 21,76 21,45

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,81 2,22 2,32

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,09 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,70 8,88 8,52

Matematik-1 40 14 5 12,75 32 11,09 10,78 12,78

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,55 0,50 1,28

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,23 1,14 1,87

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,06 1,27 1,01

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 4,84 2,91 4,16

Toplam: 120 62 24 56,00 47 47,20 43,66 45,73

TYT Türkçe DDAEBADBaCCDcaaEADEDAECDDECBDdBDCACcaBbD

Cevap Anahtarı A DDAEBADBECCDAEBEADEDAECDDECBDABDCACDEBCD

TYT Sosyal caBD EA  BCcEeBBdC e     

Cevap Anahtarı A EEBDCEADCBCAEDBBCCEDCDEBA

TYT Matematik EaBCBCCc BDbD c   a  E A CA E           

Cevap Anahtarı A EEBCBCCEDBDADCADEABEDEBADCABEACEDABBEADC

TYT Fen   De ceEe CBD  d  D 

Cevap Anahtarı A BADBEECEBBCBDCCABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 3 0 100
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 5 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Karma Dilbilgisi 2 0 2 0
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 4 1 80
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 10 9 1 90
Cümle Türleri 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 6 40

Tarih-1 5 2 2 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Bölge Kavramı 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0

TYT Matematik 40 14 5 35

Matematik-1 40 14 5 35

Mutlak Değer 1 1 0 100
Temel Kavramlar 4 2 2 50
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 2 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Oran - Orantı 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 5 30

Fizik 7 1 3 14

Basınç 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 4 1 57

Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 1 50
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Bakteriler 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA YILDIZ 165 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,500 258,780 5 7 7 79 8713

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 16 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 23,56 21,76 21,45

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,50 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,81 2,22 2,32

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,30 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,09 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,70 8,88 8,52

Matematik-1 40 17 4 16,00 40 11,09 10,78 12,78

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,55 0,50 1,28

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,23 1,14 1,87

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,06 1,27 1,01

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 4,84 2,91 4,16

Toplam: 120 63 30 55,50 46 47,20 43,66 45,73

TYT Türkçe DbdEcCACDB DBCEDaacbDEDAac eaCCacDABEAaD

Cevap Anahtarı B DCBEDCACDBADBCEDDCEADEDAEBEADCCEBDABEADD

TYT Sosyal   edEB bAEBDEACcE bB     

Cevap Anahtarı B CDBEEBCDAEBDEACDECCBABEDC

TYT Matematik EBACDAdED B Eac DdD  EC   B EA          

Cevap Anahtarı B EBACDABEDEBAEDACDADBDECCBCBEEACDAEBBADEC

TYT Fen  bEBD cCbBCaeECDcBcC

Cevap Anahtarı B CEEBDABCDBCBBECDEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 14 60

Türkçe 40 24 14 60

Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 5 0 100
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yapısı 5 2 3 40
Paragrafta Ana Düşünce 10 8 2 80
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 4 1 80
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 2 1 67

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 1 2 20

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Bölge Kavramı 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 4 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 4 43

Matematik-1 40 17 4 43

Oran - Orantı 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 4 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Temel Kavramlar 4 2 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
İstatistik 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT Fen 20 11 7 55

Fizik 7 3 2 43

Kırılma ve Renk 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Aydınlanma 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0

Kimya 7 4 3 57

Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 1 50
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimya Her Yerde 1 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100
Bakteriler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE YILMAZ 135 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,830 258,780 15 44 44 230 22987

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 16 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 23,56 21,76 21,45

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,50 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,81 2,22 2,32

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,30 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,09 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 7,70 8,88 8,52

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 11,09 10,78 12,78

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,55 0,50 1,28

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,23 1,14 1,87

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,06 1,27 1,01

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 4,84 2,91 4,16

Toplam: 120 39 25 32,75 27 47,20 43,66 45,73

TYT Türkçe eDAcBdDB CdDc  bcDEDe C D CBb BDCACDEBCD

Cevap Anahtarı A DDAEBADBECCDAEBEADEDAECDDECBDABDCACDEBCD

TYT Sosyal caBc E   aC bDBB  E      

Cevap Anahtarı A EEBDCEADCBCAEDBBCCEDCDEBA

TYT Matematik           c D            dA             

Cevap Anahtarı A EEBCBCCEDBDADCADEABEDEBADCABEACEDABBEADC

TYT Fen BbDdEa a Bb  Cede De

Cevap Anahtarı A BADBEECEBBCBDCCABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 9 60

Türkçe 40 24 9 60

Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 2 1 67
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 2 60
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 0 0 0
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 4 1 80
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 10 7 2 70
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 7 5 28

Tarih-1 5 1 3 20

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Bölge Kavramı 1 1 0 100
Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Anadolu’da İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Mutlak Değer 1 0 0 0
Temel Kavramlar 4 0 0 0
Bölme Ve Bölünebilme 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Oran - Orantı 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 9 30

Fizik 7 3 3 43

Basınç 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 4 17

Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Bakteriler 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
MİSLİNA DEMİRDÖĞEN 204 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,188 258,780 6 11 11 96 10328

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 16 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 23,56 21,76 21,45

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,50 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,81 2,22 2,32

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,30 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,09 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 7,70 8,88 8,52

Matematik-1 40 18 8 16,00 40 11,09 10,78 12,78

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,55 0,50 1,28

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,23 1,14 1,87

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,06 1,27 1,01

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 4,84 2,91 4,16

Toplam: 120 60 30 52,50 44 47,20 43,66 45,73

TYT Türkçe D AEBADB CCDcEBEcDEDbcaDDcCBDdBDCACcEBaD

Cevap Anahtarı A DDAEBADBECCDAEBEADEDAECDDECBDABDCACDEBCD

TYT Sosyal EaBcaEd  ae  e a CEc     

Cevap Anahtarı A EEBDCEADCBCAEDBBCCEDCDEBA

TYT Matematik EEBbBCCcD DdDeceE BE E  D AB  e D   E  d

Cevap Anahtarı A EEBCBCCEDBDADCADEABEDEBADCABEACEDABBEADC

TYT Fen    Bbc E BCB CedB D 

Cevap Anahtarı A BADBEECEBBCBDCCABEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 9 73

Türkçe 40 29 9 73

Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 2 0 67
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 5 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Karma Dilbilgisi 2 1 1 50
Sözcük Yapısı 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 4 1 80
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 10 7 3 70
Cümle Türleri 1 0 1 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 5 9 20

Tarih-1 5 2 3 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Bölge Kavramı 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 1 0

Felsefe 5 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0

TYT Matematik 40 18 8 45

Matematik-1 40 18 8 45

Mutlak Değer 1 1 0 100
Temel Kavramlar 4 4 0 100
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
İstatistik 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Oran - Orantı 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen 20 8 4 40

Fizik 7 1 2 14

Basınç 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 0 0

Kimya 7 5 0 71

Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 0 50
Kimya Her Yerde 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Bakteriler 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
NUR SENA KOÇ 223 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,720 258,780 3 5 5 69 7143

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 16 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 23,56 21,76 21,45

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,81 2,22 2,32

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,30 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,09 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,70 8,88 8,52

Matematik-1 40 18 2 17,50 44 11,09 10,78 12,78

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,55 0,50 1,28

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,23 1,14 1,87

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,06 1,27 1,01

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 4,84 2,91 4,16

Toplam: 120 64 26 57,50 48 47,20 43,66 45,73

TYT Türkçe DaBEcCACDBdDBCEDDaEADEDAEdabDCCaeDABEA e

Cevap Anahtarı B DCBEDCACDBADBCEDDCEADEDAEBEADCCEBDABEADD

TYT Sosyal aDcE c cAEBeE CDEC       

Cevap Anahtarı B CDBEEBCDAEBDEACDECCBABEDC

TYT Matematik EBACD  ED B EaA DdD  EC B B EA          

Cevap Anahtarı B EBACDABEDEBAEDACDADBDECCBCBEEACDAEBBADEC

TYT Fen aab D  decCBeE DEBcd

Cevap Anahtarı B CEEBDABCDBCBBECDEBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 10 73

Türkçe 40 29 10 73

Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 5 0 100
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce 10 9 1 90
Karma Dilbilgisi 2 0 2 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 4 1 80
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 1 1 33

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 2 2 40

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Bölge Kavramı 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 2 1 50
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 2 45

Matematik-1 40 18 2 45

Oran - Orantı 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 3 0 75
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Temel Kavramlar 4 2 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
İstatistik 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 9 35

Fizik 7 1 3 14

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0

Kimya 7 3 4 43

Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimya Her Yerde 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Bakteriler 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
NUR YAKICI 174 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,758 258,780 10 22 22 137 15554

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 16 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 23,56 21,76 21,45

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,81 2,22 2,32

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,30 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,09 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,70 8,88 8,52

Matematik-1 40 15 8 13,00 33 11,09 10,78 12,78

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,55 0,50 1,28

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,23 1,14 1,87

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,06 1,27 1,01

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 4,84 2,91 4,16

Toplam: 120 56 38 46,50 39 47,20 43,66 45,73

TYT Türkçe DbdEbCACDB DBCEc CEADEDcE  bD C BDdBc Db

Cevap Anahtarı B DCBEDCACDBADBCEDDCEADEDAEBEADCCEBDABEADD

TYT Sosyal  eBEcBCDAEcDEbaDEb a     

Cevap Anahtarı B CDBEEBCDAEBDEACDECCBABEDC

TYT Matematik EBACDd ED B  ab Deb DcC BCBEbe          

Cevap Anahtarı B EBACDABEDEBAEDACDADBDECCBCBEEACDAEBBADEC

TYT Fen babaadcCDdCdabeDdcAC

Cevap Anahtarı B CEEBDABCDBCBBECDEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 9 60

Türkçe 40 24 9 60

Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 4 1 80
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce 10 8 2 80
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 2 60
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 1 1 33

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 2 2 40

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Bölge Kavramı 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 2 2 50
Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 8 38

Matematik-1 40 15 8 38

Oran - Orantı 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 3 1 75
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Temel Kavramlar 4 3 0 75
Kombinasyon 1 0 0 0
İstatistik 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 14 30

Fizik 7 0 7 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimya Her Yerde 1 0 1 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekoloji 1 1 0 100
Bakteriler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA DEMİR 173 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,665 258,780 16 45 45 231 22991

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 16 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 23,56 21,76 21,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,50 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,81 2,22 2,32

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,30 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,09 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,70 8,88 8,52

Matematik-1 40 4 11 1,25 3 11,09 10,78 12,78

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,55 0,50 1,28

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,23 1,14 1,87

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,06 1,27 1,01

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 4,84 2,91 4,16

Toplam: 120 45 49 32,75 27 47,20 43,66 45,73

TYT Türkçe caBEDCACDBcDBeEDbdcecEaAcBEcbaabdDABcdD 

Cevap Anahtarı B DCBEDCACDBADBCEDDCEADEDAEBEADCCEBDABEADD

TYT Sosyal aDBEEcbDAEBedcCDECbB     

Cevap Anahtarı B CDBEEBCDAEBDEACDECCBABEDC

TYT Matematik bdeCDA dabacaDea                        

Cevap Anahtarı B EBACDABEDEBAEDACDADBDECCBCBEEACDAEBBADEC

TYT Fen aEbBccddbeaBcECDdBAe

Cevap Anahtarı B CEEBDABCDBCBBECDEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 19 50

Türkçe 40 20 19 50

Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 3 2 60
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yapısı 5 2 3 40
Paragrafta Ana Düşünce 10 8 2 80
Karma Dilbilgisi 2 1 1 50
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Sözcük Yapısı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 2 60
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 1 1 33

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 4 1 80

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Bölge Kavramı 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 1 3 25
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 11 10

Matematik-1 40 4 11 10

Oran - Orantı 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 3 1 75
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 2 0
Temel Kavramlar 4 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
İstatistik 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinomlar 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Bölme Ve Bölünebilme 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 12 40

Fizik 7 2 5 29

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100
Bakteriler 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ AVCU 154 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,233 258,780 14 43 43 224 22800

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 16 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 23,56 21,76 21,45

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,50 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,81 2,22 2,32

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,30 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,09 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,70 8,88 8,52

Matematik-1 40 3 8 1,00 3 11,09 10,78 12,78

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,55 0,50 1,28

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,23 1,14 1,87

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,06 1,27 1,01

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 4,84 2,91 4,16

Toplam: 120 41 30 33,50 28 47,20 43,66 45,73

TYT Türkçe abBEDCAaDB DBCEbbaEADEDAc EdDCC dDABcADe

Cevap Anahtarı B DCBEDCACDBADBCEDDCEADEDAEBEADCCEBDABEADD

TYT Sosyal  bBE B    BeE ecECbB     

Cevap Anahtarı B CDBEEBCDAEBDEACDECCBABEDC

TYT Matematik   A   ed        Dec ac b b  E           

Cevap Anahtarı B EBACDABEDEBAEDACDADBDECCBCBEEACDAEBBADEC

TYT Fen  cEd   d  CB   c Bca

Cevap Anahtarı B CEEBDABCDBCBBECDEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 11 65

Türkçe 40 26 11 65

Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 4 1 80
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce 10 8 2 80
Karma Dilbilgisi 2 1 0 50
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 2 60
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 2 1 67

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 2 1 40

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Bölge Kavramı 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 2 1 50
Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 8 8

Matematik-1 40 3 8 8

Oran - Orantı 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Temel Kavramlar 4 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Bölme Ve Bölünebilme 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 6 20

Fizik 7 1 2 14

Kırılma ve Renk 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 0 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimya Her Yerde 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 1 0
Bakteriler 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
TURGAY ERGÜVEN 155 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,125 258,780 11 32 32 174 19833

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 16 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 23,56 21,76 21,45

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,50 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,81 2,22 2,32

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,30 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,09 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 7,70 8,88 8,52

Matematik-1 40 8 9 5,75 14 11,09 10,78 12,78

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,55 0,50 1,28

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,23 1,14 1,87

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,06 1,27 1,01

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 4,84 2,91 4,16

Toplam: 120 50 32 42,00 35 47,20 43,66 45,73

TYT Türkçe cbBEcCA DBdDcCEDcaEADEaAEdbcDCCEcDdcEA D

Cevap Anahtarı B DCBEDCACDBADBCEDDCEADEDAEBEADCCEBDABEADD

TYT Sosyal bDBE   DdEBDE d EC a     

Cevap Anahtarı B CDBEEBCDAEBDEACDECCBABEDC

TYT Matematik d ACb  E        DcD  cCeBbBdb          e

Cevap Anahtarı B EBACDABEDEBAEDACDADBDECCBCBEEACDAEBBADEC

TYT Fen  c BDb dDBC c  DEB a

Cevap Anahtarı B CEEBDABCDBCBBECDEBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 14 60

Türkçe 40 24 14 60

Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 3 2 60
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce 10 7 2 70
Karma Dilbilgisi 2 0 2 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 2 3 40
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 2 0 67

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 3 1 60

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Bölge Kavramı 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 3 0 75
Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 9 20

Matematik-1 40 8 9 20

Oran - Orantı 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 1 1 25
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Temel Kavramlar 4 1 2 25
Kombinasyon 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 1 0

TYT Fen 20 8 5 40

Fizik 7 2 2 29

Kırılma ve Renk 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Aydınlanma 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 1 50
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 1 50

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Bakteriler 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA DAŞKIRAN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,008 258,780 1 2 2 47 5116

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 16 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 23,56 21,76 21,45

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,50 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,81 2,22 2,32

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,30 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,09 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 7,70 8,88 8,52

Matematik-1 40 19 6 17,50 44 11,09 10,78 12,78

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,55 0,50 1,28

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,23 1,14 1,87

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,06 1,27 1,01

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 4,84 2,91 4,16

Toplam: 120 69 26 62,50 52 47,20 43,66 45,73

TYT Türkçe eDAEaADcEbCD EeEAcEDAECDDcCBDdBDCACDEBdD

Cevap Anahtarı A DDAEBADBECCDAEBEADEDAECDDECBDABDCACDEBCD

TYT Sosyal cEBbbEAD  C EDBB  Ec     

Cevap Anahtarı A EEBDCEADCBCAEDBBCCEDCDEBA

TYT Matematik EEBCBCCEDBDdD cDb eb E dDCA E  E        

Cevap Anahtarı A EEBCBCCEDBDADCADEABEDEBADCABEACEDABBEADC

TYT Fen   DB c dBaeeDbCABcDC

Cevap Anahtarı A BADBEECEBBCBDCCABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 2 1 67
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 2 60
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Karma Dilbilgisi 2 1 1 50
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 4 1 80
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 10 9 1 90
Cümle Türleri 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 2 3 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Bölge Kavramı 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Anadolu’da İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0

TYT Matematik 40 19 6 48

Matematik-1 40 19 6 48

Mutlak Değer 1 1 0 100
Temel Kavramlar 4 3 1 75
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
İstatistik 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 2 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 2 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Oran - Orantı 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 9 7 45

Fizik 7 2 1 29

Basınç 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 0 0

Kimya 7 2 5 29

Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 1 50
Kimya Her Yerde 1 0 1 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 5 1 83

Hücre ve Organeller 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Bakteriler 1 0 1 0
Ekoloji 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA ÇETİN 178 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,090 258,780 9 21 21 136 15543

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 16 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 23,56 21,76 21,45

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,50 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,81 2,22 2,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,09 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 7,70 8,88 8,52

Matematik-1 40 10 5 8,75 22 11,09 10,78 12,78

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,55 0,50 1,28

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,23 1,14 1,87

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,06 1,27 1,01

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 4,84 2,91 4,16

Toplam: 120 54 25 47,75 40 47,20 43,66 45,73

TYT Türkçe DDAcBADBEeCDe cEADEDbECcDdCBD BDCACDEBac

Cevap Anahtarı A DDAEBADBECCDAEBEADEDAECDDECBDABDCACDEBCD

TYT Sosyal c Bc      CdEDBa  ED     

Cevap Anahtarı A EEBDCEADCBCAEDBBCCEDCDEBA

TYT Matematik b BbB C   DeD AaE d  E   CA             

Cevap Anahtarı A EEBCBCCEDBDADCADEABEDEBADCABEACEDABBEADC

TYT Fen abDBbc EB  BDC cecD 

Cevap Anahtarı A BADBEECEBBCBDCCABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 9 73

Türkçe 40 29 9 73

Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 3 0 100
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 4 1 80
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 4 1 80
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 10 8 2 80
Cümle Türleri 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 7 4 28

Tarih-1 5 1 2 20

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Bölge Kavramı 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Anadolu’da İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0

TYT Matematik 40 10 5 25

Matematik-1 40 10 5 25

Mutlak Değer 1 0 1 0
Temel Kavramlar 4 1 1 25
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
İstatistik 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Oran - Orantı 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 8 7 40

Fizik 7 2 4 29

Basınç 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 0 0

Kimya 7 5 0 71

Atom ve Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 3 17

Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Bakteriler 1 0 1 0
Ekoloji 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKADİR BİLGİÇ 126 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,878 258,780 8 17 17 125 13943

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 22 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 22,82 21,76 21,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,60 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,60 2,22 2,32

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,08 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,64 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,92 8,88 8,52

Matematik-1 40 15 2 14,50 36 10,10 10,78 12,78

Toplam: 120 54 23 48,25 40 44,18 43,66 45,73

TYT Türkçe DDAcadDBaCbDedecADEDbEdDDECBDdBDbACeEBCD

Cevap Anahtarı A DDAEBADBECCDAEBEADEDAECDDECBDABDCACDEBCD

TYT Sosyal EEBDbEADbaCbbDBaCCEc     

Cevap Anahtarı A EEBDCEADCBCAEDBBCCEDCDEBA

TYT Matematik E B   C   D D Ae  B DE dDCABEA          

Cevap Anahtarı A EEBCBCCEDBDADCADEABEDEBADCABEACEDABBEADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 14 65

Türkçe 40 26 14 65

Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 3 0 100
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 2 3 40
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Karma Dilbilgisi 2 0 2 0
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 5 0 100
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 10 7 3 70
Cümle Türleri 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Bölge Kavramı 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 1 0
Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0

TYT Matematik 40 15 2 38

Matematik-1 40 15 2 38

Mutlak Değer 1 1 0 100
Temel Kavramlar 4 2 0 50
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
İstatistik 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 3 1 75
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Oran - Orantı 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YILMAZ 151 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,490 258,780 13 26 26 145 16583

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 22 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 22,82 21,76 21,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,60 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,60 2,22 2,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,08 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,64 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,92 8,88 8,52

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 10,10 10,78 12,78

Toplam: 120 50 12 47,00 39 44,18 43,66 45,73

TYT Türkçe DCBEDCACDBdaBCEDDCceDEDAEcbeDCCEBDABcADD

Cevap Anahtarı B DCBEDCACDBADBCEDDCEADEDAEBEADCCEBDABEADD

TYT Sosyal dDBEEBCDcEBDEdCaECCB     

Cevap Anahtarı B CDBEEBCDAEBDEACDECCBABEDC

TYT Matematik   A             D                       

Cevap Anahtarı B EBACDABEDEBAEDACDADBDECCBCBEEACDAEBBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 5 0 100
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 10 8 2 80
Karma Dilbilgisi 2 0 2 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 4 1 80
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 16 4 64

Tarih-1 5 4 1 80

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Bölge Kavramı 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 3 1 75
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

Oran - Orantı 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Temel Kavramlar 4 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Bölme Ve Bölünebilme 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL CANKATAN 222 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,338 258,780 10 19 19 129 14404

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 22 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 22,82 21,76 21,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,60 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,60 2,22 2,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,08 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,64 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,92 8,88 8,52

Matematik-1 40 10 5 8,75 22 10,10 10,78 12,78

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,28 0,50 1,28

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,18 1,14 1,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,30 1,27 1,01

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,75 2,91 4,16

Toplam: 120 54 22 48,50 40 44,18 43,66 45,73

TYT Türkçe D dEDCACDBdDBCEDDCEeDEDAEedcDCCacDABcADD

Cevap Anahtarı B DCBEDCACDBADBCEDDCEADEDAEBEADCCEBDABEADD

TYT Sosyal aaBEEaCDdEBeEACDECdB     

Cevap Anahtarı B CDBEEBCDAEBDEACDECCBABEDC

TYT Matematik bBA D  E  e  ab   D   CbBCB E           

Cevap Anahtarı B EBACDABEDEBAEDACDADBDECCBCBEEACDAEBBADEC

TYT Fen    e  c             

Cevap Anahtarı B CEEBDABCDBCBBECDEBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 5 0 100
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 0 50
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce 10 9 1 90
Karma Dilbilgisi 2 0 2 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 2 60
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 14 6 56

Tarih-1 5 3 2 60

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Bölge Kavramı 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 3 1 75
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 5 25

Matematik-1 40 10 5 25

Oran - Orantı 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Temel Kavramlar 4 1 2 25
Kombinasyon 1 0 0 0
İstatistik 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 2 0

Kırılma ve Renk 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 0 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Bakteriler 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL YILMAZ 209 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,425 258,780 15 31 31 173 19829

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 22 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 22,82 21,76 21,45

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,60 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,60 2,22 2,32

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,08 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,64 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,92 8,88 8,52

Matematik-1 40 6 0 6,00 15 10,10 10,78 12,78

Toplam: 120 46 18 41,50 35 44,18 43,66 45,73

TYT Türkçe bDAEceDBdCbDA eaADEDAdCbbECBD BDCAaDEBaD

Cevap Anahtarı A DDAEBADBECCDAEBEADEDAECDDECBDABDCACDEBCD

TYT Sosyal cEBcdEADeBCAEDBBaCEc     

Cevap Anahtarı A EEBDCEADCBCAEDBBCCEDCDEBA

TYT Matematik       C    A      B      CA E           

Cevap Anahtarı A EEBCBCCEDBDADCADEABEDEBADCABEACEDABBEADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 12 65

Türkçe 40 26 12 65

Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 2 1 67
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 2 60
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 4 1 80
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 10 9 1 90
Cümle Türleri 1 0 1 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 14 6 56

Tarih-1 5 2 3 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Bölge Kavramı 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 1 0
Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0

TYT Matematik 40 6 0 15

Matematik-1 40 6 0 15

Mutlak Değer 1 0 0 0
Temel Kavramlar 4 2 0 50
Bölme Ve Bölünebilme 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Oran - Orantı 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
BEKİR CAN GÜL 267 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,850 258,780 20 48 48 246 23307

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 22 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 11 12,25 31 22,82 21,76 21,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,60 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,60 2,22 2,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,08 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,64 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,92 8,88 8,52

Matematik-1 40 8 5 6,75 17 10,10 10,78 12,78

Toplam: 120 34 23 28,25 24 44,18 43,66 45,73

TYT Türkçe DbBEcab    D CE  ddA  cAEc eDdC BD   AcD

Cevap Anahtarı B DCBEDCACDBADBCEDDCEADEDAEBEADCCEBDABEADD

TYT Sosyal eDBEcd bAEBDEAd ECea     

Cevap Anahtarı B CDBEEBCDAEBDEACDECCBABEDC

TYT Matematik E A D BE  a  a  a De  C      A       e  

Cevap Anahtarı B EBACDABEDEBAEDACDADBDECCBCBEEACDAEBBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 11 38

Türkçe 40 15 11 38

Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 3 2 60
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 0 1 0
Paragrafın Yapısı 5 2 1 40
Paragrafta Ana Düşünce 10 4 2 40
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 2 0 40
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 2 1 67

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 3 2 60

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Bölge Kavramı 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 4 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 5 20

Matematik-1 40 8 5 20

Oran - Orantı 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Temel Kavramlar 4 1 1 25
Kombinasyon 1 0 0 0
İstatistik 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Bölme Ve Bölünebilme 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA DOLGUN 163 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,393 258,780 9 18 18 127 14060

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 22 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 22,82 21,76 21,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,60 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,60 2,22 2,32

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,08 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,64 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,92 8,88 8,52

Matematik-1 40 13 4 12,00 30 10,10 10,78 12,78

Toplam: 120 54 22 48,50 40 44,18 43,66 45,73

TYT Türkçe DDAaBADdECdDAcedcDEDebCaDECdb ceCACDEBeD

Cevap Anahtarı A DDAEBADBECCDAEBEADEDAECDDECBDABDCACDEBCD

TYT Sosyal EEBDaEADeBCAEDBBaCED     

Cevap Anahtarı A EEBDCEADCBCAEDBBCCEDCDEBA

TYT Matematik  c CB CE  ee   D dB DEBA CAB            

Cevap Anahtarı A EEBCBCCEDBDADCADEABEDEBADCABEACEDABBEADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 15 60

Türkçe 40 24 15 60

Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 3 0 100
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 2 60
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Karma Dilbilgisi 2 0 1 0
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 4 1 80
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 10 6 4 60
Cümle Türleri 1 0 1 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 17 3 68

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Bölge Kavramı 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 1 0
Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0

TYT Matematik 40 13 4 33

Matematik-1 40 13 4 33

Mutlak Değer 1 0 0 0
Temel Kavramlar 4 2 1 50
Bölme Ve Bölünebilme 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
İstatistik 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 3 0 75
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Oran - Orantı 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
DÖNE NUR KÖ E 188 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,178 258,780 17 37 37 197 21595

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 22 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 22,82 21,76 21,45

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,60 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,60 2,22 2,32

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,08 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,64 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,92 8,88 8,52

Matematik-1 40 7 6 5,50 14 10,10 10,78 12,78

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,28 0,50 1,28

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,18 1,14 1,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,30 1,27 1,01

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,75 2,91 4,16

Toplam: 120 45 31 37,25 31 44,18 43,66 45,73

TYT Türkçe DDAEBADBaCeDcddEADbDecCDDECBDeBDCbCcEddc

Cevap Anahtarı A DDAEBADBECCDAEBEADEDAECDDECBDABDCACDEBCD

TYT Sosyal cEBeaEAD aebdDBBC Eb     

Cevap Anahtarı A EEBDCEADCBCAEDBBCCEDCDEBA

TYT Matematik     B     DeDd   c        A E b  dBBb   

Cevap Anahtarı A EEBCBCCEDBDADCADEABEDEBADCABEACEDABBEADC

TYT Fen   Dc cC  d          

Cevap Anahtarı A BADBEECEBBCBDCCABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 14 65

Türkçe 40 26 14 65

Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 3 0 100
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 5 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Karma Dilbilgisi 2 0 2 0
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 4 1 80
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce 10 7 3 70
Cümle Türleri 1 0 1 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 8 40

Tarih-1 5 2 3 40

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Bölge Kavramı 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0

TYT Matematik 40 7 6 18

Matematik-1 40 7 6 18

Mutlak Değer 1 0 0 0
Temel Kavramlar 4 0 0 0
Bölme Ve Bölünebilme 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Oran - Orantı 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 1 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 3 10

Fizik 7 2 2 29

Basınç 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 1 0 100

Kimya 7 0 1 0

Atom ve Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 1 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Bakteriler 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KURT 206 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,568 258,780 16 35 35 180 20278

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 22 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 22,82 21,76 21,45

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,60 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,60 2,22 2,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,08 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,64 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,92 8,88 8,52

Matematik-1 40 11 4 10,00 25 10,10 10,78 12,78

Toplam: 120 45 23 39,25 33 44,18 43,66 45,73

TYT Türkçe DDAEaADBdCdDe eEADacAEaDcECBDdBDaAb EBbc

Cevap Anahtarı A DDAEBADBECCDAEBEADEDAECDDECBDABDCACDEBCD

TYT Sosyal  ccD Ec CadAEDBB  ED     

Cevap Anahtarı A EEBDCEADCBCAEDBBCCEDCDEBA

TYT Matematik b BbBCC D D     E B    AeC  E b         

Cevap Anahtarı A EEBCBCCEDBDADCADEABEDEBADCABEACEDABBEADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 14 60

Türkçe 40 24 14 60

Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 3 0 100
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 4 1 80
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Karma Dilbilgisi 2 0 1 0
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 3 2 60
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce 10 7 2 70
Cümle Türleri 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 1 2 20

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Bölge Kavramı 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100
Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Anadolu’da İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0

TYT Matematik 40 11 4 28

Matematik-1 40 11 4 28

Mutlak Değer 1 0 1 0
Temel Kavramlar 4 3 0 75
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 2 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Oran - Orantı 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFE KALLİ 184 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,438 258,780 2 4 4 66 6574

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 22 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 22,82 21,76 21,45

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,60 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,60 2,22 2,32

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,08 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,64 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,92 8,88 8,52

Matematik-1 40 19 2 18,50 46 10,10 10,78 12,78

Toplam: 120 61 13 57,75 48 44,18 43,66 45,73

TYT Türkçe D BEc ACDBbDBCEDDCEAaE A dbeDeCEBDABEADb

Cevap Anahtarı B DCBEDCACDBADBCEDDCEADEDAEBEADCCEBDABEADD

TYT Sosyal  cBEb  DAEBDEACDECCa     

Cevap Anahtarı B CDBEEBCDAEBDEACDECCBABEDC

TYT Matematik E ACD  ED a  DA DdD  ECCBCBEE          C

Cevap Anahtarı B EBACDABEDEBAEDACDADBDECCBCBEEACDAEBBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 8 70

Türkçe 40 28 8 70

Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 3 0 60
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 0 50
Paragrafın Yapısı 5 3 1 60
Paragrafta Ana Düşünce 10 9 1 90
Karma Dilbilgisi 2 0 2 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 5 0 100
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 2 1 67

TYT Sosyal 25 14 3 56

Tarih-1 5 2 2 40

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Bölge Kavramı 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 4 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 19 2 48

Matematik-1 40 19 2 48

Oran - Orantı 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 3 0 75
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Temel Kavramlar 4 3 1 75
Kombinasyon 1 0 0 0
İstatistik 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA SAL AN 205 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,295 258,780 7 16 16 124 13830

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 22 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 22,82 21,76 21,45

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,60 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,60 2,22 2,32

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,08 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,64 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 10,92 8,88 8,52

Matematik-1 40 14 3 13,25 33 10,10 10,78 12,78

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,28 0,50 1,28

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,18 1,14 1,87

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,30 1,27 1,01

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 0,75 2,91 4,16

Toplam: 120 55 25 48,75 41 44,18 43,66 45,73

TYT Türkçe DDAc ADdECdDc BacDEcAca aECBbdBeCAaDEBaD

Cevap Anahtarı A DDAEBADBECCDAEBEADEDAECDDECBDABDCACDEBCD

TYT Sosyal EEBD EAD BC bDBB CED     

Cevap Anahtarı A EEBDCEADCBCAEDBBCCEDCDEBA

TYT Matematik b BCBdCE  DbD  D  B  E  DC BE           

Cevap Anahtarı A EEBCBCCEDBDADCADEABEDEBADCABEACEDABBEADC

TYT Fen cbDdEcec B         C

Cevap Anahtarı A BADBEECEBBCBDCCABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 15 55

Türkçe 40 22 15 55

Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 3 0 100
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 2 2 40
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Karma Dilbilgisi 2 0 1 0
Sözcük Yapısı 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı 5 1 4 20
Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 3 2 60
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 10 8 2 80
Cümle Türleri 1 0 1 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 15 1 60

Tarih-1 5 4 0 80

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Bölge Kavramı 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0

TYT Matematik 40 14 3 35

Matematik-1 40 14 3 35

Mutlak Değer 1 0 1 0
Temel Kavramlar 4 2 1 50
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
İstatistik 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 2 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Oran - Orantı 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 6 20

Fizik 7 2 5 29

Basınç 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 1 1 14

Atom ve Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Bakteriler 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ZEHRA YAVUZ 109 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,940 258,780 3 8 8 80 8821

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 22 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 22,82 21,76 21,45

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,60 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,60 2,22 2,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,08 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,64 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,92 8,88 8,52

Matematik-1 40 13 7 11,25 28 10,10 10,78 12,78

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,28 0,50 1,28

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,18 1,14 1,87

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,30 1,27 1,01

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 0,75 2,91 4,16

Toplam: 120 62 26 55,50 46 44,18 43,66 45,73

TYT Türkçe DDAbBADBECdDAceEADEDecCDDECBDbBDCAaDEdaD

Cevap Anahtarı A DDAEBADBECCDAEBEADEDAECDDECBDABDCACDEBCD

TYT Sosyal EEBDCEADCBCAEaBBbCEb     

Cevap Anahtarı A EEBDCEADCBCAEDBBCCEDCDEBA

TYT Matematik EdBC CCE ebdDacDEAB e  A  A             

Cevap Anahtarı A EEBCBCCEDBDADCADEABEDEBADCABEACEDABBEADC

TYT Fen     E    Bbd db e  e

Cevap Anahtarı A BADBEECEBBCBDCCABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 10 75

Türkçe 40 30 10 75

Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 3 0 100
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 4 1 80
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Karma Dilbilgisi 2 0 2 0
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 4 1 80
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 10 9 1 90
Cümle Türleri 1 0 1 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 17 3 68

Tarih-1 5 5 0 100

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Bölge Kavramı 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100
Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0

TYT Matematik 40 13 7 33

Matematik-1 40 13 7 33

Mutlak Değer 1 1 0 100
Temel Kavramlar 4 3 1 75
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
İstatistik 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kombinasyon 1 1 0 100
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 1 1 25
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Oran - Orantı 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 6 10

Fizik 7 1 0 14

Basınç 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 0 0
Kırılma ve Renk 1 0 0 0

Kimya 7 1 3 14

Atom ve Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 3 0

Hücre ve Organeller 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Bakteriler 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA GÖRGÜLÜ 179 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,410 258,780 19 47 47 239 23116

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 22 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 22,82 21,76 21,45

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,60 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,60 2,22 2,32

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,08 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,64 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,92 8,88 8,52

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 10,10 10,78 12,78

Toplam: 120 36 22 30,50 25 44,18 43,66 45,73

TYT Türkçe DbdEDCAaeB aBCEDDCbbcEcA   cDdCacDAB ADe

Cevap Anahtarı B DCBEDCACDBADBCEDDCEADEDAEBEADCCEBDABEADD

TYT Sosyal dcBcEB  AE DEbe EC B     

Cevap Anahtarı B CDBEEBCDAEBDEACDECCBABEDC

TYT Matematik a AC   E        D D      d a            

Cevap Anahtarı B EBACDABEDEBAEDACDADBDECCBCBEEACDAEBBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 14 53

Türkçe 40 21 14 53

Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 4 1 80
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yapısı 5 1 3 20
Paragrafta Ana Düşünce 10 7 3 70
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Sözcük Yapısı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 1 60
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 2 1 67

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 2 3 40

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Nüfus 1 1 0 100
Bölge Kavramı 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 2 1 50
Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

Oran - Orantı 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Temel Kavramlar 4 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Bölme Ve Bölünebilme 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE ÇİÇEK 210 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,258 258,780 4 9 9 85 9158

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 22 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 22,82 21,76 21,45

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,60 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,60 2,22 2,32

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,08 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,64 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,92 8,88 8,52

Matematik-1 40 21 2 20,50 51 10,10 10,78 12,78

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,28 0,50 1,28

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,18 1,14 1,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,30 1,27 1,01

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,75 2,91 4,16

Toplam: 120 58 19 53,25 44 44,18 43,66 45,73

TYT Türkçe DeBacCACDB aBCEDDaEdDEDAa  cDCCaBDABdADD

Cevap Anahtarı B DCBEDCACDBADBCEDDCEADEDAEBEADCCEBDABEADD

TYT Sosyal  DBEEaCeAdc EAe E aB     

Cevap Anahtarı B CDBEEBCDAEBDEACDECCBABEDC

TYT Matematik EBACDABE Ea  DAC bD  ECCBCBEE           

Cevap Anahtarı B EBACDABEDEBAEDACDADBDECCBCBEEACDAEBBADEC

TYT Fen    a                

Cevap Anahtarı B CEEBDABCDBCBBECDEBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 10 68

Türkçe 40 27 10 68

Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 4 1 80
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce 10 7 3 70
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 4 1 80
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 10 6 40

Tarih-1 5 4 0 80

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Bölge Kavramı 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 2 1 50
Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 21 2 53

Matematik-1 40 21 2 53

Oran - Orantı 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 3 0 75
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Temel Kavramlar 4 3 1 75
Kombinasyon 1 0 0 0
İstatistik 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Polinomlar 1 1 0 100
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Kırılma ve Renk 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 0 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Bakteriler 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRİYE DEMİ R 153 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,748 258,780 12 25 25 143 16577

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 22 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 22,82 21,76 21,45

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,60 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,60 2,22 2,32

Felsefe 5 1 2 0,50 10 3,08 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,64 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,92 8,88 8,52

Matematik-1 40 13 4 12,00 30 10,10 10,78 12,78

Toplam: 120 50 19 45,25 38 44,18 43,66 45,73

TYT Türkçe e AcBADcECCDbE aADEDdEaDbECBa BDCACDEBbD

Cevap Anahtarı A DDAEBADBECCDAEBEADEDAECDDECBDABDCACDEBCD

TYT Sosyal EaBD EdDeBCc  cBC E      

Cevap Anahtarı A EEBDCEADCBCAEDBBCCEDCDEBA

TYT Matematik b BC C ED D D    baE E  D ABE b         

Cevap Anahtarı A EEBCBCCEDBDADCADEABEDEBADCABEACEDABBEADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 10 68

Türkçe 40 27 10 68

Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 1 1 33
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 2 60
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Karma Dilbilgisi 2 1 0 50
Sözcük Yapısı 1 0 0 0
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 5 0 100
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 10 7 3 70
Cümle Türleri 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Bölge Kavramı 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 1 0
Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0

TYT Matematik 40 13 4 33

Matematik-1 40 13 4 33

Mutlak Değer 1 0 1 0
Temel Kavramlar 4 1 1 25
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 1 0
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Oran - Orantı 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET SOYLU 198 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,430 258,780 11 23 23 139 15567

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 22 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 22,82 21,76 21,45

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,60 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,60 2,22 2,32

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,08 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,64 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,92 8,88 8,52

Matematik-1 40 15 2 14,50 36 10,10 10,78 12,78

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,28 0,50 1,28

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,18 1,14 1,87

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,30 1,27 1,01

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,75 2,91 4,16

Toplam: 120 52 24 46,00 38 44,18 43,66 45,73

TYT Türkçe DaaEDCAbDB DBCED dEbcEDAc  eDbC BDdacADD

Cevap Anahtarı B DCBEDCACDBADBCEDDCEADEDAEBEADCCEBDABEADD

TYT Sosyal  DBEcabDAEBDabCcECdB     

Cevap Anahtarı B CDBEEBCDAEBDEACDECCBABEDC

TYT Matematik EBACDd ED B  eA D D   C   B EA          

Cevap Anahtarı B EBACDABEDEBAEDACDADBDECCBCBEEACDAEBBADEC

TYT Fen dcEc              A 

Cevap Anahtarı B CEEBDABCDBCBBECDEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 12 58

Türkçe 40 23 12 58

Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 5 0 100
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yapısı 5 1 4 20
Paragrafta Ana Düşünce 10 8 2 80
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 2 3 40
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 12 7 48

Tarih-1 5 3 1 60

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Bölge Kavramı 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 2 2 50
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 2 38

Matematik-1 40 15 2 38

Oran - Orantı 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 3 1 75
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Temel Kavramlar 4 2 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
İstatistik 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 3 10

Fizik 7 1 3 14

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 0 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Bakteriler 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY ORÇAN 143 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,880 258,780 14 30 30 161 18758

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 22 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 22,82 21,76 21,45

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,60 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,60 2,22 2,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,08 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,64 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,92 8,88 8,52

Matematik-1 40 8 2 7,50 19 10,10 10,78 12,78

Toplam: 120 47 16 43,00 36 44,18 43,66 45,73

TYT Türkçe eDcEBADdECCDd  cADEDAECDDECBa BDCACDEBac

Cevap Anahtarı A DDAEBADBECCDAEBEADEDAECDDECBDABDCACDEBCD

TYT Sosyal cEBD Eca aCAEDca CE      

Cevap Anahtarı A EEBDCEADCBCAEDBBCCEDCDEBA

TYT Matematik   B B C   D D     ab    DCA             

Cevap Anahtarı A EEBCBCCEDBDADCADEABEDEBADCABEACEDABBEADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73

Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 1 2 33
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 4 1 80
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 0 0 0
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 4 1 80
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 10 9 1 90
Cümle Türleri 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 6 40

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Bölge Kavramı 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0

TYT Matematik 40 8 2 20

Matematik-1 40 8 2 20

Mutlak Değer 1 0 0 0
Temel Kavramlar 4 1 1 25
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 2 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Oran - Orantı 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
MUHARREM DEMİR 137 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,365 258,780 5 10 10 92 10074

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 22 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 22,82 21,76 21,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,60 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,60 2,22 2,32

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,08 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,64 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,92 8,88 8,52

Matematik-1 40 15 6 13,50 34 10,10 10,78 12,78

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,28 0,50 1,28

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,18 1,14 1,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,30 1,27 1,01

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,75 2,91 4,16

Toplam: 120 59 24 53,00 44 44,18 43,66 45,73

TYT Türkçe DaBEDCACDBdDBCEDDCceaEcAEeaADaCEBDAa ADD

Cevap Anahtarı B DCBEDCACDBADBCEDDCEADEDAEBEADCCEBDABEADD

TYT Sosyal beBEEaCDA*BDEACDE  B     

Cevap Anahtarı B CDBEEBCDAEBDEACDECCBABEDC

TYT Matematik EBACDdeE Ed E c DbD   CC CBE           d

Cevap Anahtarı B EBACDABEDEBAEDACDADBDECCBCBEEACDAEBBADEC

TYT Fen bE ae a             

Cevap Anahtarı B CEEBDABCDBCBBECDEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 10 73

Türkçe 40 29 10 73

Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 4 1 80
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce 10 9 1 90
Karma Dilbilgisi 2 0 2 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 1 60
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 14 4 56

Tarih-1 5 3 2 60

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Bölge Kavramı 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 4 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 6 38

Matematik-1 40 15 6 38

Oran - Orantı 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 2 1 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 3 1 75
Kombinasyon 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 1 0

TYT Fen 20 1 4 5

Fizik 7 1 4 14

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 0 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Bakteriler 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
RASİM KIZILASLAN 444 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,733 258,780 21 51 51 261 23980

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 22 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 22,82 21,76 21,45

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,60 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,60 2,22 2,32

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,08 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,64 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 10,92 8,88 8,52

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 10,10 10,78 12,78

Toplam: 120 32 27 25,25 21 44,18 43,66 45,73

TYT Türkçe DDA edDB CdDc  aADbab CeDEada BDCACeEdac

Cevap Anahtarı A DDAEBADBECCDAEBEADEDAECDDECBDABDCACDEBCD

TYT Sosyal cEBD EAadad dDBa CEc     

Cevap Anahtarı A EEBDCEADCBCAEDBBCCEDCDEBA

TYT Matematik       C   D    a  a  Ea D A             

Cevap Anahtarı A EEBCBCCEDBDADCADEABEDEBADCABEACEDABBEADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 16 45

Türkçe 40 18 16 45

Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 3 0 100
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 2 2 40
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Karma Dilbilgisi 2 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 0 0 0
Paragrafın Yapısı 5 2 3 40
Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 4 1 80
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce 10 5 5 50
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 8 36

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Bölge Kavramı 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 1 0
Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

Mutlak Değer 1 0 0 0
Temel Kavramlar 4 1 1 25
Bölme Ve Bölünebilme 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
İstatistik 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Oran - Orantı 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR KARABIYIK 138 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,838 258,780 6 12 12 97 10334

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 22 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 22,82 21,76 21,45

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,60 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,60 2,22 2,32

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,08 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,64 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,92 8,88 8,52

Matematik-1 40 15 5 13,75 34 10,10 10,78 12,78

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,28 0,50 1,28

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,18 1,14 1,87

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,30 1,27 1,01

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,75 2,91 4,16

Toplam: 120 59 27 52,25 44 44,18 43,66 45,73

TYT Türkçe DDAcBADdECCDcEcEADEDeEaDDECBbbBeCACDEBaD

Cevap Anahtarı A DDAEBADBECCDAEBEADEDAECDDECBDABDCACDEBCD

TYT Sosyal aEBD EdDdBedEDBBaCEc     

Cevap Anahtarı A EEBDCEADCBCAEDBBCCEDCDEBA

TYT Matematik EEBCBCCED DdD ccb aE E   CA             

Cevap Anahtarı A EEBCBCCEDBDADCADEABEDEBADCABEACEDABBEADC

TYT Fen    e  e  Be  e c   C

Cevap Anahtarı A BADBEECEBBCBDCCABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 10 75

Türkçe 40 30 10 75

Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 3 0 100
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 3 2 60
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Karma Dilbilgisi 2 1 1 50
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 5 0 100
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce 10 8 2 80
Cümle Türleri 1 1 0 100
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 7 48

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Bölge Kavramı 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 1 0
Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0

TYT Matematik 40 15 5 38

Matematik-1 40 15 5 38

Mutlak Değer 1 1 0 100
Temel Kavramlar 4 3 1 75
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
İstatistik 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 1 1 50
Kombinasyon 1 0 0 0
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 1 0 25
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Oran - Orantı 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 0 2 0

Basınç 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İş ve Enerji 1 0 0 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Atom ve Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 1 0 100
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 1 17

Hücre ve Organeller 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Bakteriler 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KAYA 189 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,513 258,780 18 40 40 203 21658

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 22 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 22,82 21,76 21,45

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,60 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,60 2,22 2,32

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,08 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,64 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,92 8,88 8,52

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 10,10 10,78 12,78

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,28 0,50 1,28

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,18 1,14 1,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,30 1,27 1,01

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,75 2,91 4,16

Toplam: 120 42 20 37,00 31 44,18 43,66 45,73

TYT Türkçe D BEcCACDBbDcCED CdADEDAEa ADdCbBDABEcDb

Cevap Anahtarı B DCBEDCACDBADBCEDDCEADEDAEBEADCCEBDABEADD

TYT Sosyal  DBcaB DcEBDEcecECba     

Cevap Anahtarı B CDBEEBCDAEBDEACDECCBABEDC

TYT Matematik E A  d            D     c  E            

Cevap Anahtarı B EBACDABEDEBAEDACDADBDECCBCBEEACDAEBBADEC

TYT Fen e                   

Cevap Anahtarı B CEEBDABCDBCBBECDEBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 9 70

Türkçe 40 28 9 70

Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 5 0 100
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 0 50
Paragrafın Yapısı 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 10 8 2 80
Karma Dilbilgisi 2 0 1 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 5 0 100
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 1 2 33

TYT Sosyal 25 10 8 40

Tarih-1 5 2 2 40

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Bölge Kavramı 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 3 1 75
Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10

Oran - Orantı 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Temel Kavramlar 4 1 0 25
Kombinasyon 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Bölme Ve Bölünebilme 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Kırılma ve Renk 1 0 1 0
İş ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 0 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Bakteriler 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre ve Organeller 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA İŞAL 172 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,038 258,780 1 1 1 46 5096

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 22 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 22,82 21,76 21,45

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,60 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,60 2,22 2,32

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,08 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,64 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,92 8,88 8,52

Matematik-1 40 21 11 18,25 46 10,10 10,78 12,78

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,28 0,50 1,28

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,18 1,14 1,87

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,30 1,27 1,01

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,75 2,91 4,16

Toplam: 120 69 27 62,25 52 44,18 43,66 45,73

TYT Türkçe DaBEDCAaDBdbBCEDDbEAaEaAEcEcDCCaBDABEADD

Cevap Anahtarı B DCBEDCACDBADBCEDDCEADEDAEBEADCCEBDABEADD

TYT Sosyal  DBEcB DAEBDEACbECaB     

Cevap Anahtarı B CDBEEBCDAEBDEACDECCBABEDC

TYT Matematik E AC ddE EBbEacCDdDBDbCCBCBbEAd  E ab  C

Cevap Anahtarı B EBACDABEDEBAEDACDADBDECCBCBEEACDAEBBADEC

TYT Fen C a    d  eB      A 

Cevap Anahtarı B CEEBDABCDBCBBECDEBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 10 75

Türkçe 40 30 10 75

Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 4 1 80
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yapısı 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce 10 8 2 80
Karma Dilbilgisi 2 1 1 50
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 5 0 100
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 3 0 100

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 3 1 60

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Bölge Kavramı 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 4 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 21 11 53

Matematik-1 40 21 11 53

Oran - Orantı 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 1 1 25
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Temel Kavramlar 4 3 1 75
Kombinasyon 1 0 1 0
İstatistik 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinomlar 1 1 0 100
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Bölme Ve Bölünebilme 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 1 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 1 0 100

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 1 1 14

Kırılma ve Renk 1 1 0 100
İş ve Enerji 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Halleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 0 0
Asitler,Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 1 0 100
Atom ve Periyodik Sistem 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Bakteriler 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Hücre ve Organeller 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 11212 TYT

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM AİHL

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AVCU 166 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,380 258,780 22 52 52 270 24182

Puanı Hesaplanan: 52 52 298 26969

Katılımlar: 22 52 52 303 28192

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 22,82 21,76 21,45

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,60 2,13 2,05

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,60 2,22 2,32

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,08 2,39 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,64 2,13 1,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 10,92 8,88 8,52

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 10,10 10,78 12,78

Toplam: 120 29 21 23,75 20 44,18 43,66 45,73

TYT Türkçe D BEDdAaDBdDBCED a bDEcAEe   da dDAacAeD

Cevap Anahtarı B DCBEDCACDBADBCEDDCEADEDAEBEADCCEBDABEADD

TYT Sosyal   BEbe   EceEbCaEC a     

Cevap Anahtarı B CDBEEBCDAEBDEACDECCBABEDC

TYT Matematik      e E  B                             

Cevap Anahtarı B EBACDABEDEBAEDACDADBDECCBCBEEACDAEBBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 13 50

Türkçe 40 20 13 50

Paragrafta Yardımcı Düşünce 5 3 2 60
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme 2 1 0 50
Paragrafın Yapısı 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce 10 8 2 80
Karma Dilbilgisi 2 0 1 0
Cümle Ögeleri, Vurgu, Arasöz 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Anlamı Ve Yorumu 5 2 3 40
Sözcük Ve Söz Öbeklerının Anlamı 3 2 1 67

TYT Sosyal 25 7 7 28

Tarih-1 5 2 1 40

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Değişim Çağı'nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Coğrafya, İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Bölge Kavramı 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 4 1 3 25
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Anadolu’da İslam 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 3 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Oran - Orantı 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Sayı Ve Kesir Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Temel Kavramlar 4 1 0 25
Kombinasyon 1 0 0 0
İstatistik 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Akıl Yürütme ve Sayısal Mantık 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sıralama ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Bölme Ve Bölünebilme 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 2 0 0 0
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgenler 1 0 0 0
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