
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - SAY SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE İMAM HATİP LİSESİ 22-23 Yanıt Yayınları 11. Sınıf Deneme-1 816 69 69 69

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAY EA SÖZ

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan
Genel Ortalama 9.90 7.72 7.97 10.84 7.51 8.96 10.46 5.03 9.21 8.44 4.61 7.29 39.64 24.87 33.42 232.495 235.992 235.453

İl Ortalaması 8.07 5.93 6.59 11.90 5.43 10.54 11.83 6.09 10.30 7.75 3.86 6.79 39.55 21.30 34.22 234.478 238.540 239.058
Okul Ortalaması 8.07 5.93 6.59 11.90 5.43 10.54 11.83 6.09 10.30 7.75 3.86 6.79 39.55 21.30 34.22 234.478 238.540 239.058

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAY EA SÖZ Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 56 - UMUT G 11 / A 12 6 10.50 14 3 13.25 21 3 20.25 24 1 23.75 71.00 13.00 67.75 397.700 355.950 340.550 43 1 1 1
2 238 - FURKAN ARAZ 11 / A 6 7 4.25 10 8 8.00 23 1 22.75 22 1 21.75 61.00 17.00 56.75 369.900 314.900 282.450 110 2 2 2
3 280 - MELİKE ÇOMRUK 11 / A 8 10 5.50 12 6 10.50 17 5 15.75 20 5 18.75 57.00 26.00 50.50 324.900 285.850 274.300 184 3 3 3
4 281 - BİLGE ÖZYIRTICI 11 / A 10 9 7.75 15 5 13.75 16 5 14.75 17 7 15.25 58.00 26.00 51.50 314.300 296.000 293.800 196 4 4 4
5 246 - ASİYE YÜKSEK 11 / A 6 3 5.25 12 5 10.75 18 4 17.00 17 6 15.50 53.00 18.00 48.50 313.800 285.550 271.800 198 5 5 5
6 275 - İKRA NUR KEKLİK 11 / A 7 2 6.50 11 1 10.75 17 5 15.75 17 5 15.75 52.00 13.00 48.75 312.400 286.050 275.050 201 6 6 6
7 257 - SUDE NUR KAPLA N 11 / A 6 3 5.25 9 7 7.25 20 3 19.25 13 9 10.75 48.00 22.00 42.50 293.300 277.000 250.600 225 7 7 7
8 384 - NUR ÖZTÜRKMEN 11 / A 6 1 5.75 10 3 9.25 14 6 12.50 17 3 16.25 47.00 13.00 43.75 292.150 260.650 253.500 230 8 8 8
9 385 - DİLARA NUR KARA 11 / B 10 4 9.00 7 0 7.00 14 5 12.75 15 6 13.50 46.00 15.00 42.25 284.550 266.850 254.200 245 9 9 9

10 62 - ELİF KARAKIZ 11 / A 8 7 6.25 14 5 12.75 15 8 13.00 15 9 12.75 52.00 29.00 44.75 284.550 270.250 269.700 245 9 9 9
11 274 - HİLAL GÜLSEVER 11 / A 4 4 3.00 13 2 12.50 15 6 13.50 16 7 14.25 48.00 19.00 43.25 284.450 257.600 255.400 247 11 11 11
12 237 - MURAT MELİHKIR 11 / A 6 4 5.00 16 4 15.00 16 8 14.00 13 7 11.25 51.00 23.00 45.25 282.350 273.100 275.300 254 12 12 12
13 231 - HAKAN TÜRKMEN 11 / A 0 0 0.00 13 4 12.00 16 8 14.00 15 6 13.50 44.00 18.00 39.50 272.500 241.000 236.600 273 13 13 13
14 234 - EMİNE BYNDR 11 / A 2 0 2.00 11 3 10.25 16 6 14.50 14 8 12.00 43.00 17.00 38.75 270.000 245.900 236.550 275 14 14 14
15 303 - ALİ YILDIZ 11 / B 7 8 5.00 3 5 1.75 14 3 13.25 15 6 13.50 39.00 22.00 33.50 263.950 231.150 205.850 288 15 15 15
16 300 - BEYZA BAĞCI 11 / B 0 0 0.00 9 5 7.75 15 4 14.00 14 5 12.75 38.00 14.00 34.50 259.950 225.900 212.150 296 16 16 16
17 277 - ALİ SAMET 11 / A 4 6 2.50 12 7 10.25 15 6 13.50 13 10 10.50 44.00 29.00 36.75 258.100 240.200 233.050 301 17 17 17
18 235 - ALİ KAYA 11 / A 5 2 4.50 5 3 4.25 16 3 15.25 12 9 9.75 38.00 17.00 33.75 257.900 239.750 215.550 302 18 18 18
19 273 - ASLI GÖKKAYA 11 / A 4 2 3.50 12 2 11.50 15 5 13.75 11 9 8.75 42.00 18.00 37.50 255.700 247.450 242.500 306 19 19 19
20 236 - FATMAGÜL KARA 11 / B 6 6 4.50 8 7 6.25 13 6 11.50 14 7 12.25 41.00 26.00 34.50 255.150 230.900 219.350 309 20 20 20
21 130 - HATİCE SILAÇATAL 11 / C 15 6 13.50 17 6 15.50 15 3 14.25 0 0 0.00 47.00 15.00 43.25 251.150 299.450 302.200 316 21 21 21
22 299 - HÜSEYİN BAHAR 11 / C 9 7 7.25 18 5 16.75 18 4 17.00 0 0 0.00 45.00 16.00 41.00 248.500 284.550 284.000 323 22 22 22
23 297 - İLAYDA BOZDAĞ 11 / B 4 0 4.00 10 4 9.00 9 6 7.50 16 7 14.25 39.00 17.00 34.75 248.250 219.400 222.700 326 23 23 23
24 240 - HURİ ŞAN SARI 11 / A 7 3 6.25 12 5 10.75 12 7 10.25 12 10 9.50 43.00 25.00 36.75 248.150 242.500 243.600 327 24 24 24
25 270 - HİLBL İREM YAĞLI 11 / B 5 2 4.50 12 5 10.75 11 6 9.50 13 7 11.25 41.00 20.00 36.00 247.950 232.500 235.250 328 25 25 25
26 228 - NURCAN ÇOMRUK 0 / 0 18 4 17.00 20 5 18.75 12 8 10.00 0 0 0.00 50.00 17.00 45.75 245.900 305.800 325.050 333 26 26 26
27 182 - VİLDAN K 11 / A 7 3 6.25 9 1 8.75 10 5 8.75 12 4 11.00 38.00 13.00 34.75 244.150 231.000 231.000 337 27 27 27
28 287 - MİSLİNA OKUMUŞ 11 / B 5 4 4.00 6 5 4.75 11 7 9.25 14 3 13.25 36.00 19.00 31.25 243.800 213.250 203.350 338 28 28 28
29 146 - MUSTAFA ARI 11 / B 9 4 8.00 6 2 5.50 11 4 10.00 11 5 9.75 37.00 15.00 33.25 243.250 234.300 224.400 340 29 29 29
30 595 - HALİL KOZ 11 / B 5 3 4.25 0 0 0.00 15 5 13.75 11 7 9.25 31.00 15.00 27.25 237.800 215.700 185.450 349 30 30 30
31 133 - BETÜL AKSU 0 / 0 9 7 7.25 11 5 9.75 9 8 7.00 12 6 10.50 41.00 26.00 34.50 237.200 229.150 235.200 351 31 31 31
32 301 - GÜL YILMAZ 11 / C 14 11 11.25 21 4 20.00 13 7 11.25 0 0 0.00 48.00 22.00 42.50 236.750 285.500 304.750 352 32 32 32
33 268 - HÜSNE KARACA 11 / C 13 8 11.00 19 3 18.25 13 5 11.75 0 0 0.00 45.00 16.00 41.00 235.150 281.250 295.550 357 33 33 33
34 396 - EMİNE DURAN 11 / B 5 5 3.75 12 7 10.25 12 4 11.00 10 9 7.75 39.00 25.00 32.75 233.750 227.950 226.300 361 34 34 34
35 276 - ALİ ENES KAYA 11 / B 2 11 -0.75 8 4 7.00 9 6 7.50 16 5 14.75 35.00 26.00 28.50 231.750 188.350 187.250 368 35 35 35
36 0 - MUSTA A DUT 11 / B 3 7 1.25 12 4 11.00 10 11 7.25 14 7 12.25 39.00 29.00 31.75 231.300 205.600 213.850 371 36 36 36
37 28 - MERVE BATTAL 11 / C 14 6 12.50 14 7 12.25 13 4 12.00 0 0 0.00 41.00 17.00 36.75 229.300 271.500 272.050 377 37 37 37
38 292 - NURSENA TURUNÇ 11 / B 7 3 6.25 7 4 6.00 11 2 10.50 10 10 7.50 35.00 19.00 30.25 229.200 224.650 214.750 378 38 38 38
39 392 - H HÜSEYİN CAN 11 / B 6 1 5.75 14 3 13.25 8 5 6.75 10 9 7.75 38.00 18.00 33.50 223.200 225.400 239.700 391 39 39 39
40 0 - EREN İNCE 11 / C 14 4 13.00 14 7 12.25 12 9 9.75 0 0 0.00 40.00 20.00 35.00 218.750 262.050 267.550 404 40 40 40
41 278 - MUKADDES ÇAKMAK 11 / C 14 4 13.00 14 6 12.50 11 7 9.25 0 0 0.00 39.00 17.00 34.75 216.550 260.150 267.300 406 41 41 41
42 22 - HACI EYÜP BIYIKLI 11 / C 12 9 9.75 18 7 16.25 12 9 9.75 0 0 0.00 42.00 25.00 35.75 216.350 257.300 271.600 408 42 42 42
43 284 - İREM KARADENİZ 11 / C 13 9 10.75 16 8 14.00 11 6 9.50 0 0 0.00 40.00 23.00 34.25 213.700 254.150 264.050 410 43 43 43
44 0 - SÜME YYE SÜT 11 / C 13 5 11.75 16 6 14.50 10 7 8.25 0 0 0.00 39.00 18.00 34.50 211.150 254.400 268.150 419 44 44 44
45 285 - NİSANUR DELİCE 11 / C 14 10 11.50 20 5 18.75 9 9 6.75 0 0 0.00 43.00 24.00 37.00 210.750 258.550 284.950 420 45 45 45
46 245 - EMİN PINAR 11 / C 9 11 6.25 15 10 12.50 13 4 12.00 0 0 0.00 37.00 25.00 30.75 209.800 238.550 239.650 424 46 46 46
47 233 - MUHAMET ALİ 11 / C 12 6 10.50 16 9 13.75 11 9 8.75 0 0 0.00 39.00 24.00 33.00 208.350 247.950 258.950 429 47 47 47
48 263 - CAN KURT 11 / C 9 7 7.25 17 6 15.50 12 7 10.25 0 2 -0.50 38.00 22.00 32.50 206.850 243.100 254.650 433 48 48 48
49 185 - NUR ALTUN 11 / C 13 6 11.50 17 4 16.00 9 9 6.75 0 0 0.00 39.00 19.00 34.25 205.250 249.750 270.100 440 49 49 49
50 0 - AKİF ÇAKMAK 11 / B 10 13 6.75 5 2 4.50 11 4 10.00 4 1 3.75 30.00 20.00 25.00 204.850 212.350 200.250 443 50 50 50
51 271 - HASAN KLL 11 / C 12 11 9.25 17 8 15.00 10 8 8.00 0 0 0.00 39.00 27.00 32.25 202.800 241.150 256.550 449 51 51 51
52 183 - SULTAN ŞAN 11 / B 0 0 0.00 7 6 5.50 9 3 8.25 10 7 8.25 26.00 16.00 22.00 200.100 178.650 172.600 457 52 52 52
53 0 - AYŞE KURT 11 / B 3 4 2.00 2 7 0.25 10 5 8.75 10 7 8.25 25.00 23.00 19.25 198.700 175.350 156.650 462 53 53 53
54 249 - SÜMERYA OKUMUŞ 11 / C 11 10 8.50 15 5 13.75 9 6 7.50 0 0 0.00 35.00 21.00 29.75 195.200 230.400 244.150 480 54 54 54
55 272 - SELVER CÜCÜK 11 / B 6 5 4.75 9 6 7.50 3 9 0.75 12 6 10.50 30.00 26.00 23.50 190.950 174.700 189.550 495 55 55 55
56 199 - SERKAN ŞAHAN 11 / C 11 10 8.50 18 7 16.25 7 7 5.25 0 0 0.00 36.00 24.00 30.00 188.050 226.250 250.450 500 56 56 56
57 256 - BARIŞ BAĞCI 11 / C 13 12 10.00 18 7 16.25 7 11 4.25 0 0 0.00 38.00 30.00 30.50 187.450 228.950 255.350 503 57 57 57
58 162 - SELMA KESKİN 11 / C 14 5 12.75 14 9 11.75 6 8 4.00 0 0 0.00 34.00 22.00 28.50 185.900 228.050 245.100 505 58 58 58
59 390 - YUSUF KARATAŞ 11 / C 11 6 9.50 13 11 10.25 9 11 6.25 0 0 0.00 33.00 28.00 26.00 184.650 217.850 226.650 511 59 59 59
60 264 - GÜL NİHAL GÜNEŞ 11 / C 14 8 12.00 6 11 3.25 9 7 7.25 0 0 0.00 29.00 26.00 22.50 184.050 214.350 205.550 514 60 60 60
61 106 - İREM ÇATLI 11 / C 10 12 7.00 15 7 13.25 7 3 6.25 0 0 0.00 32.00 22.00 26.50 182.650 213.950 229.350 519 61 61 61
62 140 - BURCU KURT 11 / C 7 12 4.00 12 6 10.50 10 4 9.00 0 0 0.00 29.00 22.00 23.50 182.400 203.800 207.100 521 62 62 62
63 266 - MUSTAFA ORÇAN 11 / C 6 11 3.25 12 10 9.50 11 6 9.50 0 0 0.00 29.00 27.00 22.25 180.700 199.250 199.250 527 63 63 63
64 288 - BARIŞ DUT 11 / C 8 10 5.50 12 11 9.25 10 9 7.75 0 0 0.00 30.00 30.00 22.50 177.950 201.150 204.450 536 64 64 64
65 230 - DİLARA AKKAYA 11 / B 3 2 2.50 5 8 3.00 6 11 3.25 11 10 8.50 25.00 31.00 17.25 177.450 157.650 157.100 540 65 65 65
66 229 - ESRA BTTL 11 / B 6 7 4.25 7 5 5.75 7 2 6.50 5 8 3.00 25.00 22.00 19.50 176.400 182.450 180.800 542 66 66 66
67 283 - MİRAY GÖKKAYA 11 / C 11 9 8.75 16 6 14.50 5 13 1.75 0 0 0.00 32.00 28.00 25.00 166.450 203.100 231.150 573 67 67 67
68 0 - FURKAN 11 / C 4 12 1.00 11 11 8.25 8 6 6.50 0 0 0.00 23.00 29.00 15.75 154.800 166.900 170.750 598 68 68 68
69 262 - METİN KURA 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 3.00 8 10 5.50 12.00 14.00 8.50 145.900 127.200 120.600 623 69 69 69


