
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİMERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01 (ON00-11.27TYT01)73 73 73 1468

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 17,8 15,3 13,99 8,4 6,1 6,91 13,7 6,7 12,00 6,4 6,3 4,82 46,3 34,4 37,72 239,960

Okul Ortalaması 24,7 8,4 22,59 11,9 2,0 11,34 21,6 4,4 20,52 6,6 4,6 5,41 64,7 19,4 59,86 296,220

KATILIMLAR

1 301 GÜL YILMAZ 11C 31 9 28,75 18 2 17,50 30 3 29,25 12 3 11,25 91 17 86,75 390,260 1 1 1 1 149

2 0 UMUT GÜNEŞ 11A 28 11 25,25 16 1 15,75 31 7 29,25 12 5 10,75 87 24 81,00 372,118 1 2 2 2 178

3 281 BİLGE ÖZPIRTICI 11A 30 6 28,50 14 0 14,00 30 7 28,25 11 6 9,50 85 19 80,25 369,338 2 3 3 3 184

4 275 İKRA NUR KEKLİK 11A 24 5 22,75 7 1 6,75 37 1 36,75 13 2 12,50 81 9 78,75 368,730 3 4 4 4 186

5 277 ALİ SAMET 11A 28 9 25,75 15 5 13,75 31 6 29,50 9 8 7,00 83 28 76,00 357,233 4 5 5 5 201

6 228 NURCAN COMRUK 11C 35 5 33,75 16 1 15,75 23 1 22,75 5 4 4,00 79 11 76,25 354,695 2 6 6 6 205

7 285 NİSANUR DELİCE 11C 31 9 28,75 18 2 17,50 21 4 20,00 11 1 10,75 81 16 77,00 353,923 3 7 7 7 207

8 303 ALİ YILD* 11B 29 9 26,75 15 4 14,00 30 7 28,25 7 9 4,75 81 29 73,75 349,890 1 8 8 8 214

9 385 DİLARA NUR KARA 11B 29 6 27,50 13 0 13,00 32 2 31,50 74 8 72,00 347,385 2 9 9 9 221

10 595 HALİL KOZ 11B 23 13 19,75 12 1 11,75 34 5 32,75 9 4 8,00 78 23 72,25 347,035 3 10 10 10 222

11 280 MELİKE ÇOMRUK 11A 29 2 28,50 4 0 4,00 27 2 26,50 14 2 13,50 74 6 72,50 342,360 5 11 11 11 227

12 276 ALİ ENES KA AY 11B 26 10 23,50 11 8 9,00 33 4 32,00 8 7 6,25 78 29 70,75 342,103 4 12 12 12 230

13 297 İLAYDA BOZDAĞ 11B 32 3 31,25 13 2 12,50 21 5 19,75 10 2 9,50 76 12 73,00 341,168 5 13 13 13 233

14 130 HATİCE SILA ÇATAL 11C 33 6 31,50 15 0 15,00 21 0 21,00 5 2 4,50 74 8 72,00 340,045 4 14 14 14 236

15 185 NUR ALTUN 11C 36 4 35,00 16 2 15,50 20 5 18,75 3 1 2,75 75 12 72,00 339,100 5 15 15 15 238

16 231 HAKAN TÜRKMEN 11A 21 11 18,25 13 3 12,25 31 5 29,75 11 6 9,50 76 25 69,75 336,985 6 16 16 16 240

17 238 D FURKAN ARAZ 11A 27 11 24,25 10 5 8,75 23 5 21,75 17 2 16,50 77 23 71,25 335,060 7 17 17 17 245

18 274 HİLAL GÜLSEVER 11A 21 4 20,00 11 5 9,75 31 2 30,50 10 6 8,50 73 17 68,75 334,388 8 18 18 18 247

19 160 SÜMEYYE SÜT 11C 34 6 32,50 14 2 13,50 23 4 22,00 1 0 1,00 72 12 69,00 331,905 6 19 19 19 252

20 271 HASAN KLL 11C 28 9 25,75 18 0 18,00 22 8 20,00 7 6 5,50 75 23 69,25 330,665 7 20 20 20 253

21 237 MURAT MELİH KIR 11A 23 9 20,75 11 1 10,75 28 5 26,75 10 7 8,25 72 22 66,50 325,098 9 21 21 21 266

22 273 ASLI GÖKKAYA 11A 27 6 25,50 7 1 6,75 28 5 26,75 9 9 6,75 71 21 65,75 322,873 10 22 22 22 270

23 0 GNİHAL GÜNEŞ 11C 32 6 30,50 16 2 15,50 16 5 14,75 5 3 4,25 69 16 65,00 314,195 8 23 23 23 298

24 183 SULTAN ŞAN 11B 29 11 26,25 15 1 14,75 18 3 17,25 7 4 6,00 69 19 64,25 312,910 6 24 24 24 300

25 286 MERVE BATTAL 11C 33 4 32,00 9 2 8,50 22 5 20,75 2 0 2,00 66 11 63,25 312,493 9 25 25 25 303

26 220 HACI EYÜP 11H 26 12 23,00 16 2 15,50 23 5 21,75 4 6 2,50 69 25 62,75 311,758 1 26 26 26 308

27 257 SUDE NUR KAPLAN 11A 15 8 13,00 9 1 8,75 35 4 34,00 7 9 4,75 66 22 60,50 311,265 11 27 27 27 310

28 232 EREN İNCE 11C 30 9 27,75 15 2 14,50 19 2 18,50 64 13 60,75 303,980 10 28 28 28 325

29 233 MUHAMMET ALİ 11C 29 11 26,25 14 2 13,50 22 3 21,25 0 4 -1,00 65 20 60,00 303,468 11 29 29 29 326

30 300 BEYZA BAĞCI 11B 31 7 29,25 10 1 9,75 22 5 20,75 1 3 0,25 64 16 60,00 302,688 7 30 30 30 328

31 249 SÜMEYYE OKUMUŞ 11C 28 6 26,50 14 1 13,75 18 3 17,25 3 2 2,50 63 12 60,00 300,235 12 31 31 31 338

32 278 MUKADDES CAKMAK 11C 23 8 21,00 14 2 13,50 24 2 23,50 1 3 0,25 62 15 58,25 299,023 13 32 32 32 342

33 62 ELİF KARAKIZ 11A 21 7 19,25 33 5 31,75 9 11 6,25 63 23 57,25 298,840 12 33 33 33 346

34 0 MUSTA A DUT 11B 24 10 21,50 11 3 10,25 23 10 20,50 8 7 6,25 66 30 58,50 296,440 8 34 34 34 353

35 0 H HÜSEYIN CAN 11B 26 3 25,25 12 1 11,75 15 0 15,00 8 2 7,50 61 6 59,50 296,033 9 35 35 35 355

36 390 YUSUF KARATAŞ 11C 22 9 19,75 15 2 14,50 22 6 20,50 4 4 3,00 63 21 57,75 295,030 14 36 36 36 360

37 283 MİRAY GÖKKAYA 11C 26 6 24,50 15 2 14,50 15 2 14,50 5 1 4,75 61 11 58,25 292,548 15 37 37 37 373

38 240 HURİ ŞAN SARI 11A 24 11 21,25 26 3 25,25 12 8 10,00 62 22 56,50 291,643 13 38 38 38 376

39 272 SELVER CÜCÜK 11B 19 9 16,75 12 2 11,50 20 4 19,00 10 3 9,25 61 18 56,50 288,578 10 39 39 39 386

40 290 NAZ KALLİ 11B 26 14 22,50 13 5 11,75 15 7 13,25 11 5 9,75 65 31 57,25 287,338 11 40 40 40 390

41 226 GAMZE GÖKÇE 11C 28 6 26,50 14 3 13,25 15 2 14,50 2 0 2,00 59 11 56,25 286,798 16 41 41 41 394

42 268 HÜSNE KARACA 11C 27 10 24,50 16 0 16,00 14 5 12,75 3 3 2,25 60 18 55,50 283,440 17 42 42 42 409

43 199 SERKAN ŞAHAN 11C 29 8 27,00 13 3 12,25 16 4 15,00 58 15 54,25 281,193 18 43 43 43 420

44 287 MİSLİNA OKUMUŞ 11B 18 13 14,75 12 3 11,25 23 3 22,25 6 5 4,75 59 24 53,00 280,523 12 44 44 44 425

45 270 HİLAL İREM YĞL 11B 25 12 22,00 12 1 11,75 13 5 11,75 11 5 9,75 61 23 55,25 280,103 13 45 45 45 429

46 289 HÜSNE BAŞCI 11B 18 8 16,00 13 2 12,50 19 2 18,50 7 3 6,25 57 15 53,25 278,743 14 46 46 46 437

47 298 AYŞEKURT 11B 17 7 15,25 15 2 14,50 22 6 20,50 4 7 2,25 58 22 52,50 278,613 15 47 47 47 439

48 384 MENAR      ABBUD 11A 25 10 22,50 20 4 19,00 13 4 12,00 58 18 53,50 277,890 14 48 48 48 442
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİMERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01 (ON00-11.27TYT01)73 73 73 1468

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 17,8 15,3 13,99 8,4 6,1 6,91 13,7 6,7 12,00 6,4 6,3 4,82 46,3 34,4 37,72 239,960

Okul Ortalaması 24,7 8,4 22,59 11,9 2,0 11,34 21,6 4,4 20,52 6,6 4,6 5,41 64,7 19,4 59,86 296,220

KATILIMLAR

49 284 İREM KARADEN Z 11C 29 8 27,00 13 2 12,50 14 5 12,75 2 4 1,00 58 19 53,25 276,443 19 49 49 49 447

50 256 BARIŞ BAĞCI 11C 26 14 22,50 17 3 16,25 13 4 12,00 5 10 2,50 61 31 53,25 275,828 20 50 50 50 453

51 0 CEVRIYE SR   20 7 18,25 7 0 7,00 22 3 21,25 7 8 5,00 56 18 51,50 274,903 1 51 51 51 457

52 113 YAĞMUR ÖZER 11A 22 8 20,00 2 0 2,00 26 1 25,75 2 0 2,00 52 9 49,75 272,558 15 52 52 52 472

53 299 HÜSEYİN BAHAR 11C 27 8 25,00 12 5 10,75 9 1 8,75 9 5 7,75 57 19 52,25 269,203 21 53 53 53 486

54 246 ASİYE YÜKSEK 11A 25 7 23,25 19 8 17,00 11 2 10,50 55 17 50,75 268,325 16 54 54 54 489

55 229 ESRAA BTTL 11B 20 13 16,75 7 3 6,25 23 4 22,00 4 1 3,75 54 21 48,75 266,920 16 55 55 55 494

56 292 NURSENA 11B 22 11 19,25 9 3 8,25 21 5 19,75 2 1 1,75 54 20 49,00 266,898 17 56 56 56 495

57 0 MEHMET EMİN PINAR 11C 27 10 24,50 13 3 12,25 14 6 12,50 2 4 1,00 56 23 50,25 266,798 22 57 57 57 496

58 251 BUSRA 11B 31 8 29,00 2 1 1,75 18 5 16,75 2 2 1,50 53 16 49,00 264,800 18 58 58 58 505

59 161 FATMA KAPLN 11B 25 8 23,00 10 3 9,25 12 5 10,75 9 7 7,25 56 23 50,25 264,143 19 59 59 59 509

60 230 DİLARA AKKAYA 11B 20 12 17,00 15 1 14,75 17 5 15,75 4 11 1,25 56 29 48,75 264,108 20 60 60 60 510

61 396 EMİNE DURAN 11B 11 6 9,50 12 1 11,75 18 1 17,75 10 5 8,75 51 13 47,75 260,293 21 61 61 61 525

62 146 MUSTAFA ARI 11B 13 1 12,75 6 0 6,00 26 5 24,75 4 7 2,25 49 13 45,75 259,450 22 62 62 62 530

63 140 BURCU KURT 11C 25 10 22,50 13 3 12,25 11 6 9,50 1 1 0,75 50 20 45,00 248,435 23 63 63 63 582

64 235 ALİ KAYA 11A 14 5 12,75 3 1 2,75 28 6 26,50 3 13 -0,25 48 25 41,75 248,290 17 64 64 64 585

65 234 EMİNE BAYINDIR 11A 26 12 23,00 18 5 16,75 6 8 4,00 50 25 43,75 247,548 18 65 65 65 589

66 182 VİLDANKARAGÖZ 11A 15 5 13,75 23 4 22,00 7 3 6,25 45 12 42,00 244,703 19 66 66 66 604

67 263 CAN KURT 11C 18 9 15,75 4 2 3,50 21 3 20,25 2 0 2,00 45 14 41,50 243,208 24 67 67 67 608

68 288 BARIŞ DUT 11C 23 16 19,00 14 4 13,00 11 3 10,25 48 23 42,25 240,413 25 68 68 68 619

69 133 BETÜL AKSU 11B 24 11 21,25 8 0 8,00 12 7 10,25 4 5 2,75 48 23 42,25 239,530 23 69 69 69 623

70 0 AKİF ÇAKMAK 11B 15 7 13,25 28 10 25,50 43 17 38,75 238,005 24 70 70 70 631

71 236 GÜL KARA 11B 17 12 14,00 4 1 3,75 16 10 13,50 4 9 1,75 41 32 33,00 212,300 25 71 71 71 733

72 148 FURKAN 11C 16 14 12,50 11 5 9,75 11 4 10,00 2 6 0,50 40 29 32,75 209,963 26 72 72 72 745

73 266 MUSTAFA ORÇAN 11C 15 3 14,25 8 1 7,75 11 9 8,75 34 13 30,75 202,895 27 73 73 73 773
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SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEVRIYE SR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,903 239,960 1 51 51 51 457

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 1 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 7 18,25 46 18,25 22,59 13,99

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,00 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,00 1,50 0,86

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,00 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,00 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 7 0 7,00 35 7,00 11,34 6,91

Matematik-1 40 22 3 21,25 53 21,25 20,52 12,00

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,50 1,72 1,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,50 2,22 1,72

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,00 1,48 1,54

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 5,00 5,41 4,82

Toplam: 120 56 18 51,50 43 51,50 58,33 34,52

TYT Türkçe ADBaCEcBAcad     D      ACBAEAECEbAD  Eb

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CD    E   B CA C    

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik aCACDEACADDBEB ABDbEECbB A B            

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen DaadbedDBC bdCC A   

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 7 50

Türkçe 40 20 7 50

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Ses Bilgisi 3 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragraf Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 7 0 35

Tarih-1 5 2 0 40

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 0 0

TYT Matematik 40 22 3 55

Matematik-1 40 22 3 55

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 10 1 83
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
OBEB-OKEK 3 1 0 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 8 35

Fizik 7 1 6 14

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 4 2 57

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 2 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 0 33

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KAYA 235 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,290 239,960 17 64 64 64 585

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 19 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 5 12,75 32 21,49 22,59 13,99

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,38 1,50 0,86

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,19 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,02 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 8,92 11,34 6,91

Matematik-1 40 28 6 26,50 66 26,51 20,52 12,00

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,22 1,72 1,56

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 3,47 2,22 1,72

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,63 1,48 1,54

TYT Fen 20 3 13 -0,25 -1 8,33 5,41 4,82

Toplam: 120 48 25 41,75 35 62,43 58,33 34,52

TYT Türkçe ADBeCEDBADC a ebEeC               AD    

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDAb                

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik aCdCDEACADDBaeEABDCEECCBEABB d  DC  a AD

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen Daad baaaaa d C dAac

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 5 35

Türkçe 40 14 5 35

Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 0 2 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragraf Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 0 0
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0

TYT Sosyal 20 3 1 15

Tarih-1 5 3 1 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 1 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 0 0

TYT Matematik 40 28 6 70

Matematik-1 40 28 6 70

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 12 12 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
OBEB-OKEK 3 1 1 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 1 1 33
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 13 15

Fizik 7 1 5 14

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 0 5 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 2 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 1 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 1 0 100
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAMET 277 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,233 239,960 4 5 5 5 201

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 19 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 21,49 22,59 13,99

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,38 1,50 0,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,19 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,02 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,92 11,34 6,91

Matematik-1 40 31 6 29,50 74 26,51 20,52 12,00

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,22 1,72 1,56

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,47 2,22 1,72

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,63 1,48 1,54

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,33 5,41 4,82

Toplam: 120 83 28 76,00 63 62,43 58,33 34,52

TYT Türkçe CdABD BCaEBCDbAdDBeeb  BCAECBEAbEACBDbDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal aACBbCcEBAdCBbABDAEC

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik DdCCAADAEdEBBDBdACECEbDABBBadADC  AD DDE

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen BaeDDdEBCDdaadAc   C

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 9 70

Türkçe 40 28 9 70

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 1 1 33
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 15 5 75

Tarih-1 5 3 2 60

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Rüzgârlar 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik 40 31 6 78

Matematik-1 40 31 6 78

Temel Kavramlar 12 10 2 83
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
OBEB-OKEK 3 2 1 67
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 3 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100

TYT Fen 20 9 8 45

Fizik 7 4 3 57

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100

Kimya 7 3 4 43

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 1 33

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 1 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASİYE YÜKSEK 246 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,325 239,960 16 54 54 54 489

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 19 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 21,49 22,59 13,99

Matematik-1 40 19 8 17,00 43 26,51 20,52 12,00

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,22 1,72 1,56

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,47 2,22 1,72

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,63 1,48 1,54

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 8,33 5,41 4,82

Toplam: 120 55 17 50,75 42 62,43 58,33 34,52

TYT Türkçe C ABD BC EB DcAeDBADbaCBdAECeEAbEACB    

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Matematik D CCdeDAEC BBDBaAa aECDe BBadA C        

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen B CD AEeCDEC  A b  C

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 7 63

Türkçe 40 25 7 63

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 0 0 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0

TYT Matematik 40 19 8 48

Matematik-1 40 19 8 48

Temel Kavramlar 12 8 3 67
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
OBEB-OKEK 3 2 1 67
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 11 2 55

Fizik 7 5 0 71

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100

Kimya 7 4 1 57

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 0 50
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 1 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI GÖKKAYA 273 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,873 239,960 10 22 22 22 270

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 19 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 21,49 22,59 13,99

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,38 1,50 0,86

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,19 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,02 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 8,92 11,34 6,91

Matematik-1 40 28 5 26,75 67 26,51 20,52 12,00

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,22 1,72 1,56

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,47 2,22 1,72

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,63 1,48 1,54

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 8,33 5,41 4,82

Toplam: 120 71 21 65,75 55 62,43 58,33 34,52

TYT Türkçe dcABD dCaEB DcA DBADA  BCAE BEAcEACBD DA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal D C        eBD BD E 

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik DaCCcAeAEC BBD EACdCECDABBBEd DC C D  DE

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen BdCDadbBCDdaBdA bd C

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 6 68

Türkçe 40 27 6 68

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 7 1 35

Tarih-1 5 2 0 40

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik 40 28 5 70

Matematik-1 40 28 5 70

Temel Kavramlar 12 10 1 83
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
OBEB-OKEK 3 1 1 33
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 3 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 9 45

Fizik 7 3 4 43

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya 7 4 3 57

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 2 0 100
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 2 33

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 1 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE ÖZPIRTICI 281 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,338 239,960 2 3 3 3 184

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 19 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 21,49 22,59 13,99

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,38 1,50 0,86

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,19 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,02 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 14 0 14,00 70 8,92 11,34 6,91

Matematik-1 40 30 7 28,25 71 26,51 20,52 12,00

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,22 1,72 1,56

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,47 2,22 1,72

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,63 1,48 1,54

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,33 5,41 4,82

Toplam: 120 85 19 80,25 67 62,43 58,33 34,52

TYT Türkçe ADBcdEDBA CcD C ED AbBDBACBAEAbCEEADBCEc

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CD   AE E B CAECEDAB

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik  CACDEA ADDeEd ABDbEECdBEABBAdeCDCEaEDAD

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen DeBAc aDBa AECaaA BD

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 6 75

Türkçe 40 30 6 75

Cümlenin Yorumlanması 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 2 0 67
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 14 0 70

Tarih-1 5 2 0 40

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 30 7 75

Matematik-1 40 30 7 75

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 10 2 83
Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
OBEB-OKEK 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 1 50
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 3 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0

TYT Fen 20 11 6 55

Fizik 7 3 3 43

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
D FURKAN ARAZ 238 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,060 239,960 7 17 17 17 245

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 19 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 21,49 22,59 13,99

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,38 1,50 0,86

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,19 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,02 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,92 11,34 6,91

Matematik-1 40 23 5 21,75 54 26,51 20,52 12,00

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,22 1,72 1,56

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,47 2,22 1,72

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,63 1,48 1,54

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,33 5,41 4,82

Toplam: 120 77 23 71,25 59 62,43 58,33 34,52

TYT Türkçe deABDbdCDEBCDaA DBAeAEeBCAcCeEAbEACBc DA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DACBce d  bbB  BDAEC

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik a CCeADAEC cBD EdCECEC ABBBE  DC   a   E

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen BE DDbcBCDECBAADABEC

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 11 68

Türkçe 40 27 11 68

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 2 1 67
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 10 5 50

Tarih-1 5 4 1 80

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Rüzgârlar 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik 40 23 5 58

Matematik-1 40 23 5 58

Temel Kavramlar 12 9 2 75
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
OBEB-OKEK 3 1 0 33
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 2 1 67
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 17 2 85

Fizik 7 4 2 57

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya 7 7 0 100

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 2 0 100
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 6 0 100

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 1 0 100
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KARAKIZ 62 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,840 239,960 12 33 33 33 346

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 19 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 21,49 22,59 13,99

Matematik-1 40 33 5 31,75 79 26,51 20,52 12,00

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,22 1,72 1,56

Kimya 7 2 5 0,75 11 3,47 2,22 1,72

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,63 1,48 1,54

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 8,33 5,41 4,82

Toplam: 120 63 23 57,25 48 62,43 58,33 34,52

TYT Türkçe CdABDEcCDEdCDcACDaADbECB  ECB d         

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Matematik DcCCAADAEC BBDcEACECECDABBBEBADCE eDdDaE

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen BaCDbdEdCDdacdAcAdEa

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 7 53

Türkçe 40 21 7 53

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 0 0
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0

TYT Matematik 40 33 5 83

Matematik-1 40 33 5 83

Temel Kavramlar 12 11 1 92
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
OBEB-OKEK 3 3 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 3 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 1 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 2 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100

TYT Fen 20 9 11 45

Fizik 7 4 3 57

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100

Kimya 7 2 5 29

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 1 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 1 0 100
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE BAYINDIR 234 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,548 239,960 18 65 65 65 589

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 19 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 21,49 22,59 13,99

Matematik-1 40 18 5 16,75 42 26,51 20,52 12,00

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,22 1,72 1,56

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,47 2,22 1,72

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,63 1,48 1,54

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 8,33 5,41 4,82

Toplam: 120 50 25 43,75 36 62,43 58,33 34,52

TYT Türkçe ADBdCEDaADCcacC  cCbbaDBACBAEAbCEEcDBCEc

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Matematik  eACDEAacDDBEeEABDCd  CB A B            

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen DeBAbb De add C Ab  

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 12 65

Türkçe 40 26 12 65

Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 1 2 33
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Matematik 40 18 5 45

Matematik-1 40 18 5 45

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 10 1 83
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
OBEB-OKEK 3 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 8 30

Fizik 7 3 3 43

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 1 4 14

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 1 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN TÜRKMEN 231 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,985 239,960 6 16 16 16 240

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 19 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 21,49 22,59 13,99

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,38 1,50 0,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,19 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,02 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 8,92 11,34 6,91

Matematik-1 40 31 5 29,75 74 26,51 20,52 12,00

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,22 1,72 1,56

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,47 2,22 1,72

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,63 1,48 1,54

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,33 5,41 4,82

Toplam: 120 76 25 69,75 58 62,43 58,33 34,52

TYT Türkçe ADeBeEcBADCca      beaDBACBAa EdE ADBCEb

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal dDAc bE   BDCAECEDAB

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik BeACDEAdADDBbBEABDCEECCBEABBAaeCDCE E   

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen DaBddeaDBCBAd C AAB 

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 11 53

Türkçe 40 21 11 53

Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 13 3 65

Tarih-1 5 2 2 40

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 1 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 31 5 78

Matematik-1 40 31 5 78

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 12 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
OBEB-OKEK 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 2 0 67
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 11 6 55

Fizik 7 2 5 29

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 2 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 0 67

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 1 0 100
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL GÜLSEVER 274 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,388 239,960 8 18 18 18 247

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 19 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 4 20,00 50 21,49 22,59 13,99

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,38 1,50 0,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,19 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,02 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,92 11,34 6,91

Matematik-1 40 31 2 30,50 76 26,51 20,52 12,00

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,22 1,72 1,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,47 2,22 1,72

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,63 1,48 1,54

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,33 5,41 4,82

Toplam: 120 73 17 68,75 57 62,43 58,33 34,52

TYT Türkçe ADeBCEDBADaeDECeEDCAC   AC A A          

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CD ccAE   BDCAbddDAB

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik BCACDEAaADDBEB ABDCEECbBEABBABACDC      

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen e BAcCaDaCB dCC AAd 

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 4 53

Türkçe 40 21 4 53

Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragraf Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 0 67
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 1 0 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0

TYT Sosyal 20 11 5 55

Tarih-1 5 2 2 40

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 1 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve İslam 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 31 2 78

Matematik-1 40 31 2 78

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 12 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 0 2 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
OBEB-OKEK 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 1 0 33
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 6 50

Fizik 7 3 3 43

Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 4 2 57

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 1 50

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 1 0 100
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HURİ ŞAN SARI 240 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,643 239,960 13 38 38 38 376

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 19 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 21,49 22,59 13,99

Matematik-1 40 26 3 25,25 63 26,51 20,52 12,00

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,22 1,72 1,56

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 2,22 1,72

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,63 1,48 1,54

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 8,33 5,41 4,82

Toplam: 120 62 22 56,50 47 62,43 58,33 34,52

TYT Türkçe deABD eCDEB DaA DB DbEeBCAECeaAcEACBab A

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Matematik D CCAADAECEBBDBbbCECECDABBB a  C  A     

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen BdCDaAadCDECBdADbcaC

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 11 60

Türkçe 40 24 11 60

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 1 0 33
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 1 2 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Matematik 40 26 3 65

Matematik-1 40 26 3 65

Temel Kavramlar 12 10 1 83
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
OBEB-OKEK 3 1 1 33
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 12 8 60

Fizik 7 4 3 57

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 2 0 100
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 1 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA NUR KEKLİK 275 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,730 239,960 3 4 4 4 186

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 19 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 5 22,75 57 21,49 22,59 13,99

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,38 1,50 0,86

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,19 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,02 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 8,92 11,34 6,91

Matematik-1 40 37 1 36,75 92 26,51 20,52 12,00

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,22 1,72 1,56

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,47 2,22 1,72

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,63 1,48 1,54

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 8,33 5,41 4,82

Toplam: 120 81 9 78,75 66 62,43 58,33 34,52

TYT Türkçe CB BD  C EB   ACDBADbECBb  CBEAd AC edDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal D Cc     A CBDA     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBA C CADeDDE

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen B  DDAbBCDdCB  DAB C

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 5 60

Türkçe 40 24 5 60

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 2 0 0 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 0 0 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33
Paragraf Tamamlama 2 1 0 50
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 7 1 35

Tarih-1 5 2 1 40

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve İslam 2 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik 40 37 1 93

Matematik-1 40 37 1 93

Temel Kavramlar 12 12 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
OBEB-OKEK 3 3 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 2 0 67
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 1 50
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100

TYT Fen 20 13 2 65

Fizik 7 4 1 57

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 2 0 100
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 0 67

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 1 0 100
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÇOMRUK 280 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,360 239,960 5 11 11 11 227

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 19 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 2 28,50 71 21,49 22,59 13,99

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,38 1,50 0,86

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,19 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,02 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 4 0 4,00 20 8,92 11,34 6,91

Matematik-1 40 27 2 26,50 66 26,51 20,52 12,00

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,22 1,72 1,56

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,47 2,22 1,72

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,63 1,48 1,54

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 8,33 5,41 4,82

Toplam: 120 74 6 72,50 60 62,43 58,33 34,52

TYT Türkçe ADBBCEDBA C D CA    CBDBACBAE ECEEADB de

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDA  A              

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik  CeCDEACADDB B AB CE CCBEABB  e D   EDAD

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen DcBA   DBCaAECC AABD

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 2 73

Türkçe 40 29 2 73

Cümlenin Yorumlanması 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 2 0 67
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 0 67
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 4 0 20

Tarih-1 5 3 0 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 0 0

TYT Matematik 40 27 2 68

Matematik-1 40 27 2 68

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 12 12 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
OBEB-OKEK 3 1 0 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 1 50
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 3 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 14 2 70

Fizik 7 3 1 43

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 6 1 86

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 2 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 0 83

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 1 0 100
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MENAR      ABBUD 384 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,890 239,960 14 48 48 48 442

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 19 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 21,49 22,59 13,99

Matematik-1 40 20 4 19,00 48 26,51 20,52 12,00

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,22 1,72 1,56

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,47 2,22 1,72

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,63 1,48 1,54

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 8,33 5,41 4,82

Toplam: 120 58 18 53,50 45 62,43 58,33 34,52

TYT Türkçe ADBcdEDBAe  a CA D AeBDBACBAcAbbEEADBCac

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Matematik dCACDEAdADDccBEAB CE   B ABB    D       

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen DDBd  aDBCBAECC AbBe

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 10 63

Türkçe 40 25 10 63

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 0 0
Ses Bilgisi 3 1 1 33
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 1 2 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Matematik 40 20 4 50

Matematik-1 40 20 4 50

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 10 1 83
Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
OBEB-OKEK 3 1 0 33
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 1 0 33
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 13 4 65

Fizik 7 3 2 43

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 7 0 100

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 2 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 1 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT MELİH KIR 237 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,098 239,960 9 21 21 21 266

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 19 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 21,49 22,59 13,99

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,38 1,50 0,86

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,19 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,02 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 8,92 11,34 6,91

Matematik-1 40 28 5 26,75 67 26,51 20,52 12,00

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,22 1,72 1,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,47 2,22 1,72

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,63 1,48 1,54

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,33 5,41 4,82

Toplam: 120 72 22 66,50 55 62,43 58,33 34,52

TYT Türkçe eBAeD cCaEB cDA Da  b  BdAECBEAE ACBbEDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DAC c  E  EC   BDAEC

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik DBCCAADAECEaBDBbACEaECDA BBEd DC Ce    E

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen BdeDaddBCDd eAA AB C

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 9 58

Türkçe 40 23 9 58

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Ses Bilgisi 3 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 11 1 55

Tarih-1 5 3 1 60

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik 40 28 5 70

Matematik-1 40 28 5 70

Temel Kavramlar 12 11 0 92
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
OBEB-OKEK 3 1 1 33
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 2 0 67
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 7 50

Fizik 7 2 5 29

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya 7 4 2 57

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 0 67

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 1 0 100
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NUR KAPLAN 257 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,265 239,960 11 27 27 27 310

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 19 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 8 13,00 33 21,49 22,59 13,99

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,38 1,50 0,86

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,19 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,02 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 8,92 11,34 6,91

Matematik-1 40 35 4 34,00 85 26,51 20,52 12,00

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,22 1,72 1,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,47 2,22 1,72

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 2,63 1,48 1,54

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 8,33 5,41 4,82

Toplam: 120 66 22 60,50 50 62,43 58,33 34,52

TYT Türkçe ADBeCEDBAe B    Ea badDBbCBAb           

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDA  AE E      CaD B

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik BCACDEACADDBEBEABeCEECCBEABBABeCDC aEDAa

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen DaBdE aDa BAEaa  bec

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 8 38

Türkçe 40 15 8 38

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 0 0
Ses Bilgisi 3 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 1 0
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 1 1 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0

TYT Sosyal 20 9 1 45

Tarih-1 5 3 0 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 35 4 88

Matematik-1 40 35 4 88

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 12 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
OBEB-OKEK 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 1 50
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 3 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 1 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0

TYT Fen 20 7 9 35

Fizik 7 3 3 43

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 4 2 57

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 4 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 1 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT GÜNEŞ 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,118 239,960 1 2 2 2 178

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 19 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 21,49 22,59 13,99

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,38 1,50 0,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,19 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,02 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 8,92 11,34 6,91

Matematik-1 40 31 7 29,25 73 26,51 20,52 12,00

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,22 1,72 1,56

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,47 2,22 1,72

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,63 1,48 1,54

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,33 5,41 4,82

Toplam: 120 87 24 81,00 68 62,43 58,33 34,52

TYT Türkçe ADBedEDeAbCBaEb EDCbCBDBACBAEAcdEbADBCdD

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDAcB E ECBDCAECED B

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik dCdCD*AbADDBEcEABDCcECCBEABB c CDCEDEDAD

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen DeB cb DBCBdECCE AcD

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 11 70

Türkçe 40 28 11 70

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 1 2 33
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100

TYT Sosyal 20 16 1 80

Tarih-1 5 4 1 80

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 1 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
Rüzgârlar 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 31 7 78

Matematik-1 40 31 7 78

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 12 11 1 92
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
OBEB-OKEK 3 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 3 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100

TYT Fen 20 12 5 60

Fizik 7 2 3 29

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 6 1 86

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 2 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 1 0 100
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VİLDANKARAGÖZ 182 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,703 239,960 19 66 66 66 604

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 19 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 5 13,75 34 21,49 22,59 13,99

Matematik-1 40 23 4 22,00 55 26,51 20,52 12,00

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,22 1,72 1,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,47 2,22 1,72

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,63 1,48 1,54

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 8,33 5,41 4,82

Toplam: 120 45 12 42,00 35 62,43 58,33 34,52

TYT Türkçe Cc BD ceaEB DDAdDB D   BCA C            

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Matematik D CCAADAEb aBDBEAbECEC A BB B DC d      

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen Bd  aA e  E B A A  C

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC
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100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 5 38

Türkçe 40 15 5 38

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 0 67
Paragraf Tamamlama 2 0 0 0
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0

TYT Matematik 40 23 4 58

Matematik-1 40 23 4 58

Temel Kavramlar 12 10 0 83
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 0 2 0
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
OBEB-OKEK 3 2 0 67
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 1 0 33
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 3 35

Fizik 7 2 2 29

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 0 50
Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 0 50

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 1 0 100
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ÖZER 113 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,558 239,960 15 52 52 52 472

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 19 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 21,49 22,59 13,99

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,38 1,50 0,86

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,19 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,02 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 2 0 2,00 10 8,92 11,34 6,91

Matematik-1 40 26 1 25,75 64 26,51 20,52 12,00

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,22 1,72 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,47 2,22 1,72

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,63 1,48 1,54

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 8,33 5,41 4,82

Toplam: 120 52 9 49,75 41 62,43 58,33 34,52

TYT Türkçe CcABD eC EBCcDA b    aCB AECBEAc eCBb DA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal                BD   

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik D CCdADAECEBBD  ACECECDABBBE  D        E

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen          D         C

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 8 55

Türkçe 40 22 8 55

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 1 0 33
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 2 0 10

Tarih-1 5 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik 40 26 1 65

Matematik-1 40 26 1 65

Temel Kavramlar 12 11 0 92
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
OBEB-OKEK 3 1 0 33
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 2 0 67
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF ÇAKMAK 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,005 239,960 24 70 70 70 631

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 25 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 7 13,25 33 20,56 22,59 13,99

Matematik-1 40 28 10 25,50 64 19,99 20,52 12,00

Toplam: 120 43 17 38,75 32 55,40 58,33 34,52

TYT Türkçe CecBDbB aEB c A    DA   C  Ce Aa A    DA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Matematik adaCAADeECEBBDBdACEbECDABBBEaADC aecA DE

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 7 38

Türkçe 40 15 7 38

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 0 2 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 0 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 0 67
Paragraf Tamamlama 2 0 1 0
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 1 1 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Matematik 40 28 10 70

Matematik-1 40 28 10 70

Temel Kavramlar 12 10 2 83
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
OBEB-OKEK 3 2 1 67
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 2 1 67
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açılar 2 1 1 50
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ENES KA AY 276 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,103 239,960 4 12 12 12 230

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 25 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 20,56 22,59 13,99

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,10 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,50 0,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,41 11,34 6,91

Matematik-1 40 33 4 32,00 80 19,99 20,52 12,00

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,02 1,72 1,56

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,86 2,22 1,72

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,40 1,48 1,54

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 5,28 5,41 4,82

Toplam: 120 78 29 70,75 59 55,40 58,33 34,52

TYT Türkçe ADBedEDBAeCBa   ED beBDBACBAEAcCEbADBCbc

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CaAa AEdbdBDdAdbEDAB

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik cCACDEACADDBEBEdBcCEECCBEABBAaACDC   DAD

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen DbadECEDB a d C  bBc

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 10 65

Türkçe 40 26 10 65

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 11 8 55

Tarih-1 5 2 2 40

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 1 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
Rüzgârlar 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 33 4 83

Matematik-1 40 33 4 83

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 11 1 92
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
OBEB-OKEK 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 2 0 67
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 7 40

Fizik 7 4 3 57

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Kimya 7 2 2 29

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 0 50
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 1 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YILD* 303 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,890 239,960 1 8 8 8 214

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 25 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 20,56 22,59 13,99

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,10 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,22 1,50 0,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,41 11,34 6,91

Matematik-1 40 30 7 28,25 71 19,99 20,52 12,00

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,02 1,72 1,56

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,86 2,22 1,72

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,40 1,48 1,54

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 5,28 5,41 4,82

Toplam: 120 81 29 73,75 61 55,40 58,33 34,52

TYT Türkçe CeABD BC EBCcDAdDBeDbEbBCAECeEAaEACBcEDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DcCec EdBAECBDABDAEC

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik ecCCAADbECEBBDcEbCECEbDABBBEcADC CADA D 

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen aEeDeAbeaDd B A bd C

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 9 73

Türkçe 40 29 9 73

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 1 0 33
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 15 4 75

Tarih-1 5 2 3 40

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik 40 30 7 75

Matematik-1 40 30 7 75

Temel Kavramlar 12 7 5 58
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
OBEB-OKEK 3 2 1 67
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 2 0 67
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 9 35

Fizik 7 3 4 43

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 1 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEKURT 298 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,613 239,960 15 47 47 47 439

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 25 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 7 15,25 38 20,56 22,59 13,99

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,10 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,22 1,50 0,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,41 11,34 6,91

Matematik-1 40 22 6 20,50 51 19,99 20,52 12,00

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,02 1,72 1,56

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 1,86 2,22 1,72

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,40 1,48 1,54

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 5,28 5,41 4,82

Toplam: 120 58 22 52,50 44 55,40 58,33 34,52

TYT Türkçe CeABD   a BCD A D   bE  CA C  Aa  CBcEad

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal D Cd  EdBAECBDABDAEC

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik e CCA Db C BBDc bC CEbDABBBEcAD    DA D 

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen BE D  b a d aeAcb   

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 7 43

Türkçe 40 17 7 43

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 1 1 33
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 0 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 0 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 0 67
Paragraf Tamamlama 2 0 0 0
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 1 1 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 15 2 75

Tarih-1 5 2 1 40

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik 40 22 6 55

Matematik-1 40 22 6 55

Temel Kavramlar 12 5 5 42
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
OBEB-OKEK 3 2 1 67
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 2 0 67
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 7 20

Fizik 7 3 1 43

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya 7 0 4 0

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 2 0
Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 1 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 1 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL AKSU 133 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,530 239,960 23 69 69 69 623

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 25 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 20,56 22,59 13,99

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,10 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,22 1,50 0,86

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,20 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,89 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 8 0 8,00 40 10,41 11,34 6,91

Matematik-1 40 12 7 10,25 26 19,99 20,52 12,00

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,02 1,72 1,56

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,86 2,22 1,72

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,40 1,48 1,54

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 5,28 5,41 4,82

Toplam: 120 48 23 42,25 35 55,40 58,33 34,52

TYT Türkçe ADBed DBAcCd   AEeCbCBbBACBAEAb EbADBaEb

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal           BDCA CED B

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik  CACDEcadD   c  BDC   bBEA   a  c       

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen D  dc  DBaa  Ca     

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 11 60

Türkçe 40 24 11 60

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 0 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 0 67
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 8 0 40

Tarih-1 5 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 12 7 30

Matematik-1 40 12 7 30

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 7 2 58
Bölünebilme Kuralları 2 0 2 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
OBEB-OKEK 3 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 5 20

Fizik 7 1 2 14

Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA BAĞCI 300 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,688 239,960 7 30 30 30 328

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 25 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 20,56 22,59 13,99

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,10 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,22 1,50 0,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 10,41 11,34 6,91

Matematik-1 40 22 5 20,75 52 19,99 20,52 12,00

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,02 1,72 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,86 2,22 1,72

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,40 1,48 1,54

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 5,28 5,41 4,82

Toplam: 120 64 16 60,00 50 55,40 58,33 34,52

TYT Türkçe ADBddEDBAcCBa CAEDCb cDBACcAEAECEEADBCED

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal  D        BDCAdCEDAB

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik cCACDEAdADDc e ABDC ECCBEABBc  C        

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen b      Da   d       

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 7 78

Türkçe 40 31 7 78

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 1 1 33
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100

TYT Sosyal 20 10 1 50

Tarih-1 5 1 0 20

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 22 5 55

Matematik-1 40 22 5 55

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 11 1 92
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
OBEB-OKEK 3 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 0 1 0

Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSRA 251 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,800 239,960 18 58 58 58 505

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 25 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 20,56 22,59 13,99

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,10 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,22 1,50 0,86

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,20 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,89 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 10,41 11,34 6,91

Matematik-1 40 18 5 16,75 42 19,99 20,52 12,00

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,02 1,72 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,86 2,22 1,72

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,40 1,48 1,54

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 5,28 5,41 4,82

Toplam: 120 53 16 49,00 41 55,40 58,33 34,52

TYT Türkçe C AaDbBCaEBCDDAeDaADAECBdAECBEAbEbCBDEDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal aAC                 

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik D CCA D EdEaBDc  CEbEC ABBBd A          

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen    D d   b         C

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 8 78

Türkçe 40 31 8 78

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Ses Bilgisi 3 1 2 33
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 2 1 10

Tarih-1 5 2 1 40

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve İslam 2 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 5 45

Matematik-1 40 18 5 45

Temel Kavramlar 12 7 2 58
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
OBEB-OKEK 3 2 0 67
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 1 1 14

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA AKKAYA 230 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,108 239,960 20 60 60 60 510

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 25 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 20,56 22,59 13,99

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,10 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,22 1,50 0,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,89 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 10,41 11,34 6,91

Matematik-1 40 17 5 15,75 39 19,99 20,52 12,00

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 2,02 1,72 1,56

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,86 2,22 1,72

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,40 1,48 1,54

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 5,28 5,41 4,82

Toplam: 120 56 29 48,75 41 55,40 58,33 34,52

TYT Türkçe acABc  CaEB DcA DB DbECBd ECBdA aA BDdbd

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DACcE EE  ECBDABD EC

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik bcCCAAD EC  BDcE CEaEC Ad     DC        

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen ad cad dCDd aeAD a e

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 12 50

Türkçe 40 20 12 50

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Ses Bilgisi 3 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 1 1 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 15 1 75

Tarih-1 5 4 1 80

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik 40 17 5 43

Matematik-1 40 17 5 43

Temel Kavramlar 12 6 3 50
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
OBEB-OKEK 3 1 0 33
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 1 0 33
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 11 20

Fizik 7 0 5 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 2 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 2 4 29

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 2 33

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA NUR KARA 385 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,385 239,960 2 9 9 9 221

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 25 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 20,56 22,59 13,99

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,10 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,22 1,50 0,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 13 0 13,00 65 10,41 11,34 6,91

Matematik-1 40 32 2 31,50 79 19,99 20,52 12,00

Toplam: 120 74 8 72,00 60 55,40 58,33 34,52

TYT Türkçe ADBeCEDBAcCBabC EDCeeBDBACBAEAECEEAD    

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDA       BDCAECEDAB

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik BCACaEACADDBEBEABDCEE CB ABBAe  DC  EDAD

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 6 73

Türkçe 40 29 6 73

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 1 2 33
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0

TYT Sosyal 20 13 0 65

Tarih-1 5 3 0 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 32 2 80

Matematik-1 40 32 2 80

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 10 1 83
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
OBEB-OKEK 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 3 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE DURAN 396 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,293 239,960 21 61 61 61 525

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 25 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 6 9,50 24 20,56 22,59 13,99

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,10 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,22 1,50 0,86

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,20 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 10,41 11,34 6,91

Matematik-1 40 18 1 17,75 44 19,99 20,52 12,00

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,02 1,72 1,56

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,86 2,22 1,72

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,40 1,48 1,54

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 5,28 5,41 4,82

Toplam: 120 51 13 47,75 40 55,40 58,33 34,52

TYT Türkçe  DBaaEcB c  D  A bCb B B C       E      

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal      AEBc BDCA CEDAB

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik  CACDEAC D B    BD    CB A B B      Ea D

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen Da cECEDaC  d C AABa

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 6 28

Türkçe 40 11 6 28

Cümlenin Yorumlanması 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 0 0
Ses Bilgisi 3 1 0 33
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragraf Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 0 0
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0

TYT Sosyal 20 12 1 60

Tarih-1 5 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 18 1 45

Matematik-1 40 18 1 45

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 7 0 58
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
OBEB-OKEK 3 1 0 33
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 1 1 33
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 5 50

Fizik 7 4 2 57

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Kimya 7 2 2 29

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 1 67

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 1 0 100
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRAA BTTL 229 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,920 239,960 16 55 55 55 494

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 25 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 20,56 22,59 13,99

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,10 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,22 1,50 0,86

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 3,20 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,89 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 10,41 11,34 6,91

Matematik-1 40 23 4 22,00 55 19,99 20,52 12,00

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,02 1,72 1,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,86 2,22 1,72

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,40 1,48 1,54

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 5,28 5,41 4,82

Toplam: 120 54 21 48,75 41 55,40 58,33 34,52

TYT Türkçe ddAB  dC da cbAeD dDbE BCAECdEA bACBcEDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal D bc   E A    bBD EC

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik a CCAADAEC BBD c CECECDABBBEecD         

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen    D    C d B  D    

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 13 50

Türkçe 40 20 13 50

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50
Ses Bilgisi 3 0 0 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 0 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 7 3 35

Tarih-1 5 1 2 20

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik 40 23 4 58

Matematik-1 40 23 4 58

Temel Kavramlar 12 9 1 75
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
OBEB-OKEK 3 1 2 33
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 1 0 33
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 1 20

Fizik 7 1 0 14

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 2 0 100
Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA KAPLN 161 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,143 239,960 19 59 59 59 509

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 25 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 20,56 22,59 13,99

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,10 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,22 1,50 0,86

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,20 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,41 11,34 6,91

Matematik-1 40 12 5 10,75 27 19,99 20,52 12,00

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,02 1,72 1,56

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,86 2,22 1,72

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,40 1,48 1,54

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 5,28 5,41 4,82

Toplam: 120 56 23 50,25 42 55,40 58,33 34,52

TYT Türkçe C ABDddCaEBCcbAC B     BCAECdEAEEACBabDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal D  cE c    CBcABDAEC

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik   CC    E  cBDBb C CECcA  e          Da 

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen BaCDedE aDdCB Aa d C

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 8 63

Türkçe 40 25 8 63

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 1 2 33
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 10 3 50

Tarih-1 5 2 1 40

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik 40 12 5 30

Matematik-1 40 12 5 30

Temel Kavramlar 12 5 0 42
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Sayı Basamakları 3 0 2 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
OBEB-OKEK 3 1 0 33
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 1 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100

TYT Fen 20 9 7 45

Fizik 7 4 3 57

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100

Kimya 7 3 2 43

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 1 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL KARA 236 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,300 239,960 25 71 71 71 733

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 25 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 20,56 22,59 13,99

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,10 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,22 1,50 0,86

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,20 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,89 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 10,41 11,34 6,91

Matematik-1 40 16 10 13,50 34 19,99 20,52 12,00

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,02 1,72 1,56

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,86 2,22 1,72

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,40 1,48 1,54

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 5,28 5,41 4,82

Toplam: 120 41 32 33,00 28 55,40 58,33 34,52

TYT Türkçe decBa BCaEB DcAeD   b bBCAECBEAba eB    

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DeC        CB       

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik c CC cDAECEaBDcddC CbCD    EeAD  a  d   

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen adeD d BCDdaa  c  b 

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 12 43

Türkçe 40 17 12 43

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Ses Bilgisi 3 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 0 67
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 4 1 20

Tarih-1 5 2 1 40

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve İslam 2 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik 40 16 10 40

Matematik-1 40 16 10 40

Temel Kavramlar 12 6 4 50
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
OBEB-OKEK 3 1 2 33
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 1 0 33
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açılar 2 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 9 20

Fizik 7 1 4 14

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 3 3 43

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 1 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
H HÜSEYIN CAN 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,033 239,960 9 35 35 35 355

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 25 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 3 25,25 63 20,56 22,59 13,99

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,10 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,22 1,50 0,86

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,20 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 10,41 11,34 6,91

Matematik-1 40 15 0 15,00 38 19,99 20,52 12,00

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,02 1,72 1,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,86 2,22 1,72

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,40 1,48 1,54

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 5,28 5,41 4,82

Toplam: 120 61 6 59,50 50 55,40 58,33 34,52

TYT Türkçe ADBBCEDBADeea        BDBACBAEAE EE  BCED

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CbAE      B CAECEDAB

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik  CACDE    D   E BDCE CC EA              

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen D B  eEDB   d C AA  

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 3 65

Türkçe 40 26 3 65

Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Ses Bilgisi 3 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 0 67
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100

TYT Sosyal 20 12 1 60

Tarih-1 5 3 1 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 15 0 38

Matematik-1 40 15 0 38

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 6 0 50
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
OBEB-OKEK 3 1 0 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 2 40

Fizik 7 3 1 43

Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Kimya 7 2 1 29

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 0 50
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 0 50

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 1 0 100
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL KOZ 595 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,035 239,960 3 10 10 10 222

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 25 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 20,56 22,59 13,99

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,10 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,22 1,50 0,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 10,41 11,34 6,91

Matematik-1 40 34 5 32,75 82 19,99 20,52 12,00

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,02 1,72 1,56

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,86 2,22 1,72

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,40 1,48 1,54

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 5,28 5,41 4,82

Toplam: 120 78 23 72,25 60 55,40 58,33 34,52

TYT Türkçe cDBedEDBAedcaECdEaC eBDBbCdAE E E ADBCEb

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal C    AE   BDCAcCEDAB

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik cCACDEACADDBEBEdBcCEECCBEABBAaACDCa EDAD

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen DDBdb  DBCa ECC   a 

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 13 58

Türkçe 40 23 13 58

Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Ses Bilgisi 3 2 1 67
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 1 0
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 12 1 60

Tarih-1 5 1 0 20

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 34 5 85

Matematik-1 40 34 5 85

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 11 1 92
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
OBEB-OKEK 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 3 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 4 45

Fizik 7 3 2 43

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 5 1 71

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 2 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 1 17

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL İREM YĞL 270 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,103 239,960 13 45 45 45 429

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 25 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 20,56 22,59 13,99

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,10 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,22 1,50 0,86

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,20 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 10,41 11,34 6,91

Matematik-1 40 13 5 11,75 29 19,99 20,52 12,00

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,02 1,72 1,56

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,86 2,22 1,72

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,40 1,48 1,54

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 5,28 5,41 4,82

Toplam: 120 61 23 55,25 46 55,40 58,33 34,52

TYT Türkçe ddAeD BCaEBCDbACeBdDba BCAECB AbEACBbbDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DAC E     aC DABDAEC

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik DeCCAAD ad BB B  C b C AB  c            

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen BdCDD  cCDdCBAAD aa 

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 12 63

Türkçe 40 25 12 63

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Ses Bilgisi 3 1 1 33
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 1 1 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 12 1 60

Tarih-1 5 4 0 80

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik 40 13 5 33

Matematik-1 40 13 5 33

Temel Kavramlar 12 7 2 58
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 11 5 55

Fizik 7 4 1 57

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 5 2 71

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 2 0 100
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE BAŞCI 289 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,743 239,960 14 46 46 46 437

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 25 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 8 16,00 40 20,56 22,59 13,99

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,10 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,22 1,50 0,86

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,20 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,41 11,34 6,91

Matematik-1 40 19 2 18,50 46 19,99 20,52 12,00

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,02 1,72 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,86 2,22 1,72

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,40 1,48 1,54

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 5,28 5,41 4,82

Toplam: 120 57 15 53,25 44 55,40 58,33 34,52

TYT Türkçe  eABD B aEB acA DabDA  BeAECBEAc A      

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DcC   cE A CBDABDAEC

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik D CeAADAEeEBB B ACEC C AB B             

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen Bd D AE aDd   A A   

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 8 45

Türkçe 40 18 8 45

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 0 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 13 2 65

Tarih-1 5 2 1 40

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik 40 19 2 48

Matematik-1 40 19 2 48

Temel Kavramlar 12 10 0 83
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 3 35

Fizik 7 4 1 57

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100

Kimya 7 1 2 14

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 1 0
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 1 0 100
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA BOZDAĞ 297 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,168 239,960 5 13 13 13 233

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 25 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 20,56 22,59 13,99

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,10 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,22 1,50 0,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,89 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,41 11,34 6,91

Matematik-1 40 21 5 19,75 49 19,99 20,52 12,00

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,02 1,72 1,56

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,86 2,22 1,72

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,40 1,48 1,54

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 5,28 5,41 4,82

Toplam: 120 76 12 73,00 61 55,40 58,33 34,52

TYT Türkçe CeABD BCDEBCDDA DB DAECB AECBEAbEA BDbDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DAdBECbE AECBDA D   

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik a CC AD EC aBD bACECE eAB BEc  C   DA D 

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen B  D AEa Dd B ADA  C

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 3 80

Türkçe 40 32 3 80

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 2 0 67
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 0 67
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 13 2 65

Tarih-1 5 4 1 80

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Rüzgârlar 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik 40 21 5 53

Matematik-1 40 21 5 53

Temel Kavramlar 12 8 1 67
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Sayı Basamakları 3 0 2 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
OBEB-OKEK 3 1 1 33
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 1 0 33
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 2 50

Fizik 7 4 0 57

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100

Kimya 7 2 2 29

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 0 50
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 0 67

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 1 0 100
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİSLİNA OKUMUŞ 287 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,523 239,960 12 44 44 44 425

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 25 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 20,56 22,59 13,99

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,10 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,22 1,50 0,86

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,20 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,41 11,34 6,91

Matematik-1 40 23 3 22,25 56 19,99 20,52 12,00

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,02 1,72 1,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,86 2,22 1,72

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,40 1,48 1,54

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 5,28 5,41 4,82

Toplam: 120 59 24 53,00 44 55,40 58,33 34,52

TYT Türkçe aeA D Bea  aceAbDc  AE Bb ECBEAcEbCBDdD 

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DAC  d E A CBDdBDdEC

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik DeCCAADAECEaBDc ACE  CDAB  E  DC   D    

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen BdCD d  C E e Acb   

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 13 45

Türkçe 40 18 13 45

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50
Ses Bilgisi 3 0 2 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 0 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 0 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 2 0
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 12 3 60

Tarih-1 5 3 0 60

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Rüzgârlar 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik 40 23 3 58

Matematik-1 40 23 3 58

Temel Kavramlar 12 11 1 92
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 2 0 67
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 5 30

Fizik 7 3 2 43

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 1 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 1 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTA A DUT 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,440 239,960 8 34 34 34 353

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 25 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 20,56 22,59 13,99

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,10 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,50 0,86

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,20 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,41 11,34 6,91

Matematik-1 40 23 10 20,50 51 19,99 20,52 12,00

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,02 1,72 1,56

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,86 2,22 1,72

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,40 1,48 1,54

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 5,28 5,41 4,82

Toplam: 120 66 30 58,50 49 55,40 58,33 34,52

TYT Türkçe aeABD BCaEB cDAeDBADAEeBCAcCeEAEabCB    

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal D C   bc AECdD BDAEC

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik DaCCcbDdEC BBD dACEa C ABBBEdADC C Dea b

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen B  bbdE aDE aAAcAa C

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 10 60

Türkçe 40 24 10 60

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 11 3 55

Tarih-1 5 2 0 40

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik 40 23 10 58

Matematik-1 40 23 10 58

Temel Kavramlar 12 9 2 75
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
OBEB-OKEK 3 1 1 33
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 2 1 67
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0

TYT Fen 20 8 7 40

Fizik 7 2 3 29

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 2 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100

Kimya 7 3 2 43

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 2 0
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 1 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 1 0 100
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ARI 146 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,450 239,960 22 62 62 62 530

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 25 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 1 12,75 32 20,56 22,59 13,99

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,10 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,22 1,50 0,86

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,20 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,89 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 6 0 6,00 30 10,41 11,34 6,91

Matematik-1 40 26 5 24,75 62 19,99 20,52 12,00

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,02 1,72 1,56

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,86 2,22 1,72

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,40 1,48 1,54

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 5,28 5,41 4,82

Toplam: 120 49 13 45,75 38 55,40 58,33 34,52

TYT Türkçe  DBB EDBAcC D    D A BD                 

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDAE  EB            

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik dCdCDEeCADDB BEABDCE CCBEABBAceCD       

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen aaad   DBCa db  A   

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 1 33

Türkçe 40 13 1 33

Cümlenin Yorumlanması 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 0 33
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 1 0 33
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 0 0
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0

TYT Sosyal 20 6 0 30

Tarih-1 5 4 0 80

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 0 0

TYT Matematik 40 26 5 65

Matematik-1 40 26 5 65

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 12 11 1 92
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
OBEB-OKEK 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 1 0 33
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 7 20

Fizik 7 0 4 0

Fizik Bilimine Giriş 2 0 2 0
Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 3 3 43

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 2 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ KALLİ 290 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,338 239,960 11 40 40 40 390

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 25 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 20,56 22,59 13,99

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,10 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,22 1,50 0,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,41 11,34 6,91

Matematik-1 40 15 7 13,25 33 19,99 20,52 12,00

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,02 1,72 1,56

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,86 2,22 1,72

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,40 1,48 1,54

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 5,28 5,41 4,82

Toplam: 120 65 31 57,25 48 55,40 58,33 34,52

TYT Türkçe ADBBCEDcAcCdaECbEDebaaDBAdBAEAcbEEADBCcc

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDeE AE bedDCAbCEDAB

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik cCACbEddADDc    B CE dCBaABB            

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen DDaAc  DaCBeECC A aD

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 14 65

Türkçe 40 26 14 65

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 2 1 67
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 13 5 65

Tarih-1 5 3 1 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
Rüzgârlar 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 15 7 38

Matematik-1 40 15 7 38

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 7 4 58
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
OBEB-OKEK 3 1 0 33
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 11 5 55

Fizik 7 3 2 43

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 5 2 71

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 1 50

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA 292 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,898 239,960 17 56 56 56 495

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 25 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 20,56 22,59 13,99

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,10 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,22 1,50 0,86

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,20 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,89 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,41 11,34 6,91

Matematik-1 40 21 5 19,75 49 19,99 20,52 12,00

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,02 1,72 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,86 2,22 1,72

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,40 1,48 1,54

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 5,28 5,41 4,82

Toplam: 120 54 20 49,00 41 55,40 58,33 34,52

TYT Türkçe AD edEDBAbCeab  ED bC DBACBAEAbCc AD Cbb

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDb   E   BeC cC DAB

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik  CcCDEbCADD  cEAB Cc CdBEA B    DC   D D

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen D B         d       

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 11 55

Türkçe 40 22 11 55

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 0 2 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 9 3 45

Tarih-1 5 2 1 40

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 21 5 53

Matematik-1 40 21 5 53

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 12 10 1 83
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
OBEB-OKEK 3 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 2 0 67
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 2 0 29

Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELVER CÜCÜK 272 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,578 239,960 10 39 39 39 386

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 25 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 9 16,75 42 20,56 22,59 13,99

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,10 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,22 1,50 0,86

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,20 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 10,41 11,34 6,91

Matematik-1 40 20 4 19,00 48 19,99 20,52 12,00

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,02 1,72 1,56

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,86 2,22 1,72

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,40 1,48 1,54

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 5,28 5,41 4,82

Toplam: 120 61 18 56,50 47 55,40 58,33 34,52

TYT Türkçe  DBddEDBA aca      b BDcACBAE E  EdDBCEa

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDA  bE   BDCA CaDAB

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik  CcCDEdCADDBdB AB Cb  CBEA B B         D

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen DDBA  dDaC  E C AA c

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 9 48

Türkçe 40 19 9 48

Cümlenin Yorumlanması 2 0 0 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Ses Bilgisi 3 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 0 33
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 12 2 60

Tarih-1 5 3 0 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 20 4 50

Matematik-1 40 20 4 50

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 12 11 1 92
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
OBEB-OKEK 3 1 1 33
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 3 50

Fizik 7 4 1 57

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 3 1 43

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 1 50

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 1 0 100
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN ŞAN 183 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,910 239,960 6 24 24 24 300

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 25 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 20,56 22,59 13,99

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,10 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,22 1,50 0,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 10,41 11,34 6,91

Matematik-1 40 18 3 17,25 43 19,99 20,52 12,00

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,02 1,72 1,56

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,86 2,22 1,72

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,40 1,48 1,54

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 5,28 5,41 4,82

Toplam: 120 69 19 64,25 54 55,40 58,33 34,52

TYT Türkçe ADBedEDBAcdcaECbEDCdCBDBACBAbAECEEADBCde

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDA dAE   BDCAECEDAB

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik  eACDE CADD dBc B CE CCBE  B     C      

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen DbBdECaDBd  E       

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 11 73

Türkçe 40 29 11 73

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Ses Bilgisi 3 2 1 67
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 15 1 75

Tarih-1 5 3 1 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 18 3 45

Matematik-1 40 18 3 45

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 8 0 67
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
OBEB-OKEK 3 1 0 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 4 35

Fizik 7 4 3 57

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 3 1 43

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BAĞCI 256 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,828 239,960 20 50 50 50 453

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 27 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 25,38 22,59 13,99

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,83 1,50 0,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,86 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,35 11,34 6,91

Matematik-1 40 13 4 12,00 30 16,73 20,52 12,00

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,14 1,72 1,56

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,52 2,22 1,72

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,61 1,48 1,54

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 3,27 5,41 4,82

Toplam: 120 61 31 53,25 44 58,25 58,33 34,52

TYT Türkçe dBABDaebDEBaccbdDdADbEeBCAECBEAEEACBcbDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DACcdeEEBAECBDABDAEC

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik DcCCAADAb   BDcE CEe   A                

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen BddDaAb dDd aA a d e

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 14 65

Türkçe 40 26 14 65

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 3 0
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 1 2 33
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 17 3 85

Tarih-1 5 3 2 60

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Rüzgârlar 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik 40 13 4 33

Matematik-1 40 13 4 33

Temel Kavramlar 12 6 2 50
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 10 25

Fizik 7 3 4 43

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 2 0
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 3 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 1 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ DUT 288 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,413 239,960 25 68 68 68 619

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 27 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 25,38 22,59 13,99

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,83 1,50 0,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,86 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,32 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 13,35 11,34 6,91

Matematik-1 40 11 3 10,25 26 16,73 20,52 12,00

Toplam: 120 48 23 42,25 35 58,25 58,33 34,52

TYT Türkçe ADBeaEDBADCda CbEeCbeaDeACBAEAbCcEeDBecb

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDAEeAE c BDdAECEDeB

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik  CACDEddAD BEc AB                       

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 16 58

Türkçe 40 23 16 58

Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 1 1 33
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 14 4 70

Tarih-1 5 4 1 80

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 11 3 28

Matematik-1 40 11 3 28

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 6 1 50
Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU KURT 140 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,435 239,960 23 63 63 63 582

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 27 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 25,38 22,59 13,99

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,83 1,50 0,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,86 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 13,35 11,34 6,91

Matematik-1 40 11 6 9,50 24 16,73 20,52 12,00

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,14 1,72 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,52 2,22 1,72

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,61 1,48 1,54

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,27 5,41 4,82

Toplam: 120 50 20 45,00 38 58,25 58,33 34,52

TYT Türkçe ADBedEDBAeCBa  A   bedDBACBAEAECEcADBaEc

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CbA  eE d BDCAECEDAB

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik cb CDE  ADcBd  cB C E CB             c  

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen D                  c

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 10 63

Türkçe 40 25 10 63

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 13 3 65

Tarih-1 5 2 1 40

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 11 6 28

Matematik-1 40 11 6 28

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 12 7 2 58
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 1 0 14

Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KURT 263 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,208 239,960 24 67 67 67 608

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 27 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 9 15,75 39 25,38 22,59 13,99

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,83 1,50 0,86

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,86 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,32 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 13,35 11,34 6,91

Matematik-1 40 21 3 20,25 51 16,73 20,52 12,00

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,14 1,72 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,52 2,22 1,72

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,61 1,48 1,54

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 3,27 5,41 4,82

Toplam: 120 45 14 41,50 35 58,25 58,33 34,52

TYT Türkçe ADB CEDBADa abC Ec ba beACB        DBaED

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDA  bE b           

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik  CeCaE bADDB B ABDCEEC BEA  A        D D

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen   B           C     

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 9 45

Türkçe 40 18 9 45

Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Ses Bilgisi 3 1 2 33
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 0 33
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 4 2 20

Tarih-1 5 3 0 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 0 0

TYT Matematik 40 21 3 53

Matematik-1 40 21 3 53

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 12 10 1 83
Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
OBEB-OKEK 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 1 0 33
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 1 0 14

Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN İNCE 232 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,980 239,960 10 28 28 28 325

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 27 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,38 22,59 13,99

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,83 1,50 0,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,86 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 13,35 11,34 6,91

Matematik-1 40 19 2 18,50 46 16,73 20,52 12,00

Toplam: 120 64 13 60,75 51 58,25 58,33 34,52

TYT Türkçe ADBBCEDBAD caaCbEDdbaBDBACBAEAECEEADBCae

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDA eAEB  BDCAdCEDAB

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik BCACaE  ADDBbB ABDCE CCBE               

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 0 0
Ses Bilgisi 3 1 2 33
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 15 2 75

Tarih-1 5 3 1 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 19 2 48

Matematik-1 40 19 2 48

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 9 1 75
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
OBEB-OKEK 3 1 0 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN 148 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,963 239,960 26 72 72 72 745

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 27 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 14 12,50 31 25,38 22,59 13,99

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,83 1,50 0,86

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,86 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,32 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 13,35 11,34 6,91

Matematik-1 40 11 4 10,00 25 16,73 20,52 12,00

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,14 1,72 1,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,52 2,22 1,72

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,61 1,48 1,54

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 3,27 5,41 4,82

Toplam: 120 40 29 32,75 27 58,25 58,33 34,52

TYT Türkçe AbdeaEDeADC a CbE C e DeA B E bCcEe B cb

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDAEebE c d bAE EDAB

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik  C  DEddADDcEc A  C   C E               

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen DaBd  ab    d    b  

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 14 40

Türkçe 40 16 14 40

Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 2 0
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 1 1 33
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 0 67
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 1 1 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 11 5 55

Tarih-1 5 4 1 80

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 11 4 28

Matematik-1 40 11 4 28

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 12 8 2 67
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 6 10

Fizik 7 2 3 29

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 0 2 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 1 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE GÖKÇE 226 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,798 239,960 16 41 41 41 394

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 27 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 25,38 22,59 13,99

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,83 1,50 0,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,86 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,35 11,34 6,91

Matematik-1 40 15 2 14,50 36 16,73 20,52 12,00

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,14 1,72 1,56

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,52 2,22 1,72

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,61 1,48 1,54

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 3,27 5,41 4,82

Toplam: 120 59 11 56,25 47 58,25 58,33 34,52

TYT Türkçe CedBD  CaEBCDDAe   DAECBbAECdEAEEACB EDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DAC  dbE AaCBDABDAEC

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik a CCAADAEC  BDc AC  E  AB               

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen         C E         

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 6 70

Türkçe 40 28 6 70

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 1 1 33
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 14 3 70

Tarih-1 5 3 0 60

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Rüzgârlar 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik 40 15 2 38

Matematik-1 40 15 2 38

Temel Kavramlar 12 8 2 67
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 1 0 33
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 0 50
Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GNİHAL GÜNEŞ 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,195 239,960 8 23 23 23 298

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 27 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,38 22,59 13,99

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,83 1,50 0,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,86 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,35 11,34 6,91

Matematik-1 40 16 5 14,75 37 16,73 20,52 12,00

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,14 1,72 1,56

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,52 2,22 1,72

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,61 1,48 1,54

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 3,27 5,41 4,82

Toplam: 120 69 16 65,00 54 58,25 58,33 34,52

TYT Türkçe CcABD cCDEB DDACDBADdECBdAECBEAbEACBbEDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DACBE cE AECBbABDAEC

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik  dCCAAD ECEcBDe cd  ECDAB      C        

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen B  c     DdCB A    a

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 6 80

Türkçe 40 32 6 80

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 1 0 33
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 16 2 80

Tarih-1 5 5 0 100

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik 40 16 5 40

Matematik-1 40 16 5 40

Temel Kavramlar 12 7 2 58
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 1 0 33
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 3 25

Fizik 7 1 1 14

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 3 1 43

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 0 50
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL YILMAZ 301 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,260 239,960 1 1 1 1 149

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 27 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,38 22,59 13,99

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,83 1,50 0,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,86 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,35 11,34 6,91

Matematik-1 40 30 3 29,25 73 16,73 20,52 12,00

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,14 1,72 1,56

Kimya 7 5 0 5,00 71 1,52 2,22 1,72

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,61 1,48 1,54

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 3,27 5,41 4,82

Toplam: 120 91 17 86,75 72 58,25 58,33 34,52

TYT Türkçe ADBddEDBADCcDbCAEDebedDBACBAEAECEEADBCEa

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDAEBAcBECBDCAaCEDAB

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik  CACaEACADDBdBEABDCE  CB ABBAB CD EDED b

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen DDBAcCdDBC  ECC A c 

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 2 1 67
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 18 2 90

Tarih-1 5 5 0 100

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
Rüzgârlar 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 30 3 75

Matematik-1 40 30 3 75

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 10 1 83
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
OBEB-OKEK 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 3 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 1 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100

TYT Fen 20 12 3 60

Fizik 7 5 2 71

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 5 0 71

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 2 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 1 33

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN KLL 271 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,665 239,960 7 20 20 20 253

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 27 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,38 22,59 13,99

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,83 1,50 0,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,86 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 13,35 11,34 6,91

Matematik-1 40 22 8 20,00 50 16,73 20,52 12,00

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,14 1,72 1,56

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,52 2,22 1,72

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,61 1,48 1,54

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 3,27 5,41 4,82

Toplam: 120 75 23 69,25 58 58,25 58,33 34,52

TYT Türkçe bB BD d aEBCDcAeDBADbECBbAECBEAEbACBaEDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DAC EC EBAECBDABDAEC

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik a CCAADAECEaBDcEACcCcC AB Bdd DC b    D 

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen BaCc db CDd B A b  C

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 9 70

Türkçe 40 28 9 70

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 1 1 33
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 0 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 18 0 90

Tarih-1 5 4 0 80

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Rüzgârlar 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik 40 22 8 55

Matematik-1 40 22 8 55

Temel Kavramlar 12 9 3 75
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
OBEB-OKEK 3 0 2 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 1 0 33
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 6 35

Fizik 7 2 4 29

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya 7 3 1 43

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 2 0 100
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 1 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE SILA ÇATAL 130 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,045 239,960 4 14 14 14 236

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 27 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,38 22,59 13,99

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,83 1,50 0,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,86 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 15 0 15,00 75 13,35 11,34 6,91

Matematik-1 40 21 0 21,00 53 16,73 20,52 12,00

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,14 1,72 1,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,52 2,22 1,72

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,61 1,48 1,54

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 3,27 5,41 4,82

Toplam: 120 74 8 72,00 60 58,25 58,33 34,52

TYT Türkçe ADBcdEDBAeCBDECeEDCACBDBACBAEA dEEADBCEb

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDAE  E   BDCAECEDAB

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik  CACDEA AD   BE B CEECCB ABB B          

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen D a    D C  d C A   

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 6 83

Türkçe 40 33 6 83

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 0 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 15 0 75

Tarih-1 5 4 0 80

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 21 0 53

Matematik-1 40 21 0 53

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 8 0 67
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
OBEB-OKEK 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 2 25

Fizik 7 1 1 14

Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 0 50
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN BAHAR 299 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,203 239,960 21 53 53 53 486

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 27 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 25,38 22,59 13,99

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,83 1,50 0,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,86 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,32 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 13,35 11,34 6,91

Matematik-1 40 9 1 8,75 22 16,73 20,52 12,00

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,14 1,72 1,56

Kimya 7 4 0 4,00 57 1,52 2,22 1,72

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,61 1,48 1,54

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 3,27 5,41 4,82

Toplam: 120 57 19 52,25 44 58,25 58,33 34,52

TYT Türkçe ADBBaEDBADeB  CbED ceBDBACBAE bbEE DBaED

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDA cAE b BDCcadEDAB

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik  CACDE b DD E                   D       

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen DbaAdCaDBC  E a AA  

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 8 68

Türkçe 40 27 8 68

Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Ses Bilgisi 3 1 0 33
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 12 5 60

Tarih-1 5 3 1 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 9 1 23

Matematik-1 40 9 1 23

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 4 0 33
Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 1 0 33
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 5 45

Fizik 7 3 4 43

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 4 0 57

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 2 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 1 0 100
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE KARACA 268 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,440 239,960 17 42 42 42 409

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 27 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 25,38 22,59 13,99

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,83 1,50 0,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,86 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80 13,35 11,34 6,91

Matematik-1 40 14 5 12,75 32 16,73 20,52 12,00

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,14 1,72 1,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,52 2,22 1,72

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,61 1,48 1,54

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 3,27 5,41 4,82

Toplam: 120 60 18 55,50 46 58,25 58,33 34,52

TYT Türkçe CdABD BdaEBCDcAaDc DbE BaAECBEAEEACBaEDc

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DACB  EE  ECBDABDAEC

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik b CCA DAE  BBDc  C ba  AB  Ee  C        

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen a  D    CDd      d  

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 10 68

Türkçe 40 27 10 68

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 1 1 33
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 16 0 80

Tarih-1 5 4 0 80

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik 40 14 5 35

Matematik-1 40 14 5 35

Temel Kavramlar 12 7 2 58
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
OBEB-OKEK 3 0 2 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 1 1 14

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 0 50
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KARADEN Z 284 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,443 239,960 19 49 49 49 447

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 27 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,38 22,59 13,99

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,83 1,50 0,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,86 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 13,35 11,34 6,91

Matematik-1 40 14 5 12,75 32 16,73 20,52 12,00

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,14 1,72 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,52 2,22 1,72

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,61 1,48 1,54

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 3,27 5,41 4,82

Toplam: 120 58 19 53,25 44 58,25 58,33 34,52

TYT Türkçe CeABeE CDEBCcDACDdbD E dCAECBEAbEACBcEDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal cAC    E AECBeABDAEC

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik c bCcAD Ed  Bc  AC C   AB B   DC   D    

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen    D  a aD  a      a

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 13 2 65

Tarih-1 5 2 1 40

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik 40 14 5 35

Matematik-1 40 14 5 35

Temel Kavramlar 12 6 2 50
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 2 0 67
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 4 10

Fizik 7 1 1 14

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 2 0
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EMİN PINAR 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,798 239,960 22 57 57 57 496

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 27 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 25,38 22,59 13,99

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,83 1,50 0,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,86 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 13,35 11,34 6,91

Matematik-1 40 14 6 12,50 31 16,73 20,52 12,00

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,14 1,72 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,52 2,22 1,72

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,61 1,48 1,54

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 3,27 5,41 4,82

Toplam: 120 56 23 50,25 42 58,25 58,33 34,52

TYT Türkçe decBDbBCDEBCDcAbDa DA CBbAEC EAEEACBaEcA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DbC   bE bECBDABDAEC

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik a CCAADAEC dB cdAC aEb A  B             

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen    ee   dDd        C

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 10 68

Türkçe 40 27 10 68

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 2 1 67
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragraf Tamamlama 2 1 0 50
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 13 3 65

Tarih-1 5 2 1 40

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik 40 14 6 35

Matematik-1 40 14 6 35

Temel Kavramlar 12 6 3 50
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
OBEB-OKEK 3 1 0 33
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 4 10

Fizik 7 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 2 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 1 0
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BATTAL 286 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,493 239,960 9 25 25 25 303

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 27 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 25,38 22,59 13,99

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,83 1,50 0,86

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,86 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,32 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 13,35 11,34 6,91

Matematik-1 40 22 5 20,75 52 16,73 20,52 12,00

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,14 1,72 1,56

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,52 2,22 1,72

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,61 1,48 1,54

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 3,27 5,41 4,82

Toplam: 120 66 11 63,25 53 58,25 58,33 34,52

TYT Türkçe Cd BDE CD BCDDACDBADAECBdAECBEAbbACBDEDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DAC    E   CBb B AcC

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik D CCAADdEC BBDedACEaEa AB B   D E     DE

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen          D  B       

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 4 83

Türkçe 40 33 4 83

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 0 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 9 2 45

Tarih-1 5 3 0 60

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve İslam 2 1 1 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik 40 22 5 55

Matematik-1 40 22 5 55

Temel Kavramlar 12 8 3 67
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
OBEB-OKEK 3 1 0 33
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 2 0 67
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 0 50
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY GÖKKAYA 283 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,548 239,960 15 37 37 37 373

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 27 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 25,38 22,59 13,99

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,83 1,50 0,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,86 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,32 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 13,35 11,34 6,91

Matematik-1 40 15 2 14,50 36 16,73 20,52 12,00

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,14 1,72 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,52 2,22 1,72

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,61 1,48 1,54

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 3,27 5,41 4,82

Toplam: 120 61 11 58,25 49 58,25 58,33 34,52

TYT Türkçe  DBB EDBADC     ac bCdDBACBAEAECEEAcBCbD

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDA cAE  CBDCAECEcAB

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik  CACDEACeDDBEa AB          B           D

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen DDBAcC              

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 6 65

Türkçe 40 26 6 65

Cümlenin Yorumlanması 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 0 33
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100

TYT Sosyal 20 15 2 75

Tarih-1 5 3 1 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 15 2 38

Matematik-1 40 15 2 38

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 7 1 58
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 1 25

Fizik 7 5 1 71

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ALİ 233 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,468 239,960 11 29 29 29 326

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 27 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 25,38 22,59 13,99

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,83 1,50 0,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,86 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 13,35 11,34 6,91

Matematik-1 40 22 3 21,25 53 16,73 20,52 12,00

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,14 1,72 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,52 2,22 1,72

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,61 1,48 1,54

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 3,27 5,41 4,82

Toplam: 120 65 20 60,00 50 58,25 58,33 34,52

TYT Türkçe CeABDEBCaEBCDcAebBdDbECBdAECBEAcEbCBbEDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DAC c cE  ECBDABDAEC

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik D CCAAD Eb BBD EACECECDAcBBa  D         

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen  dbe      c         

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 11 73

Türkçe 40 29 11 73

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 2 1 67
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 14 2 70

Tarih-1 5 3 1 60

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik 40 22 3 55

Matematik-1 40 22 3 55

Temel Kavramlar 12 8 2 67
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
OBEB-OKEK 3 1 0 33
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 1 0 33
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 4 0

Fizik 7 0 3 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUKADDES CAKMAK 278 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,023 239,960 13 32 32 32 342

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 27 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 25,38 22,59 13,99

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,83 1,50 0,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,86 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 13,35 11,34 6,91

Matematik-1 40 24 2 23,50 59 16,73 20,52 12,00

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,14 1,72 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,52 2,22 1,72

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,61 1,48 1,54

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 3,27 5,41 4,82

Toplam: 120 62 15 58,25 49 58,25 58,33 34,52

TYT Türkçe deA DE aDEBCcDAeDa DA  BC ECBEAE e  bEDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DAC d  E AEeBDABDAEC

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik D CCAAD EbEBBDB ACECEC ABB  c DC   D    

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen         eDd        e

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 8 58

Türkçe 40 23 8 58

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 14 2 70

Tarih-1 5 3 1 60

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik 40 24 2 60

Matematik-1 40 24 2 60

Temel Kavramlar 12 10 0 83
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
OBEB-OKEK 3 1 1 33
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 2 0 67
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 1 0
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ORÇAN 266 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,895 239,960 27 73 73 73 773

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 27 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 3 14,25 36 25,38 22,59 13,99

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,83 1,50 0,86

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,86 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,32 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 13,35 11,34 6,91

Matematik-1 40 11 9 8,75 22 16,73 20,52 12,00

Toplam: 120 34 13 30,75 26 58,25 58,33 34,52

TYT Türkçe ADBB cDBA CBD      e    ACBA    c  D    

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDAEBAE c B         

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik cCeCaEdaA D  B dBbCE CC c    c          

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 3 38

Türkçe 40 15 3 38

Cümlenin Yorumlanması 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 1 0 33
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragraf Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 0 33
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 1 0 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0

TYT Sosyal 20 8 1 40

Tarih-1 5 5 0 100

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 9 28

Matematik-1 40 11 9 28

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 12 4 4 33
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
OBEB-OKEK 3 1 1 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR DELİCE 285 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,923 239,960 3 7 7 7 207

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 27 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,38 22,59 13,99

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,50 0,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,86 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,35 11,34 6,91

Matematik-1 40 21 4 20,00 50 16,73 20,52 12,00

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,14 1,72 1,56

Kimya 7 5 0 5,00 71 1,52 2,22 1,72

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,61 1,48 1,54

TYT Fen 20 11 1 10,75 54 3,27 5,41 4,82

Toplam: 120 81 16 77,00 64 58,25 58,33 34,52

TYT Türkçe deABDEBCDEcCDDAaDBADbaeBCAECBEAbEACBcEDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DACBEdbEBAECBDABDAEC

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik acCCAAD EeEBBDcE CECE  AB B B D       D 

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen    DeAE CDE BA D B C

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 18 2 90

Tarih-1 5 5 0 100

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Rüzgârlar 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik 40 21 4 53

Matematik-1 40 21 4 53

Temel Kavramlar 12 6 2 50
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
OBEB-OKEK 3 2 0 67
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 1 0 33
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 11 1 55

Fizik 7 3 1 43

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100

Kimya 7 5 0 71

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 2 0 100
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 0 50

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ALTUN 185 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,100 239,960 5 15 15 15 238

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 27 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 25,38 22,59 13,99

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,83 1,50 0,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,86 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,35 11,34 6,91

Matematik-1 40 20 5 18,75 47 16,73 20,52 12,00

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,14 1,72 1,56

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,52 2,22 1,72

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,61 1,48 1,54

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 3,27 5,41 4,82

Toplam: 120 75 12 72,00 60 58,25 58,33 34,52

TYT Türkçe ADBdCEDBADCBDbCAEDCbCaDBACBAEAECEEADBCED

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDAEcAEB  BDCAcCEDAB

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik aCdCDEAC De EBEA  CEECCB c BAc C        

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen D     bD    E       

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 36 4 90

Türkçe 40 36 4 90

Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 2 1 67
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100

TYT Sosyal 20 16 2 80

Tarih-1 5 4 1 80

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 20 5 50

Matematik-1 40 20 5 50

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 12 7 2 58
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
OBEB-OKEK 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 1 15

Fizik 7 1 1 14

Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURCAN COMRUK 228 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,695 239,960 2 6 6 6 205

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 27 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,38 22,59 13,99

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,83 1,50 0,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,86 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 13,35 11,34 6,91

Matematik-1 40 23 1 22,75 57 16,73 20,52 12,00

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,14 1,72 1,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,52 2,22 1,72

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,61 1,48 1,54

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 3,27 5,41 4,82

Toplam: 120 79 11 76,25 64 58,25 58,33 34,52

TYT Türkçe ADBedEDBADCBDECcEDeAeBDBACBAEAECEEADBCED

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDAE AE c BDCAECEDAB

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik  CcCDEACADDB  EABD EECCBEA B    D       

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen ceBAc   B  Ac C     

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 5 88

Türkçe 40 35 5 88

Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100

TYT Sosyal 20 16 1 80

Tarih-1 5 4 0 80

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 23 1 58

Matematik-1 40 23 1 58

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 12 11 0 92
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
OBEB-OKEK 3 1 0 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 1 0 33
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 4 25

Fizik 7 2 3 29

Fizik Bilimine Giriş 2 0 2 0
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 0 50
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERKAN ŞAHAN 199 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,193 239,960 18 43 43 43 420

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 27 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,38 22,59 13,99

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,83 1,50 0,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,86 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 13,35 11,34 6,91

Matematik-1 40 16 4 15,00 38 16,73 20,52 12,00

Toplam: 120 58 15 54,25 45 58,25 58,33 34,52

TYT Türkçe CeABDbadDEBCDcACDa D  CBbAECBEAEEACBaEDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DbC   bE bECBDABDAEC

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik DdCCAADAEC cBDedAC      B  EB           

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 2 1 67
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 13 3 65

Tarih-1 5 2 1 40

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik 40 16 4 40

Matematik-1 40 16 4 40

Temel Kavramlar 12 9 1 75
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 1 0 33
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE OKUMUŞ 249 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,235 239,960 12 31 31 31 338

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 27 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 25,38 22,59 13,99

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,83 1,50 0,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,86 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,32 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 13,35 11,34 6,91

Matematik-1 40 18 3 17,25 43 16,73 20,52 12,00

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,14 1,72 1,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,52 2,22 1,72

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,61 1,48 1,54

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 3,27 5,41 4,82

Toplam: 120 63 12 60,00 50 58,25 58,33 34,52

TYT Türkçe A BeCEcBADCca   ED  CBDeACBAEAECEEADBCbD

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDAE  E   BDCAECEcAB

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik  CACDEACeD BEa AB  E CCB   B e    E     

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen Da     D    d   A   

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 6 70

Türkçe 40 28 6 70

Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100

TYT Sosyal 20 14 1 70

Tarih-1 5 4 0 80

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 18 3 45

Matematik-1 40 18 3 45

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 7 1 58
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
OBEB-OKEK 3 1 1 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 1 1 14

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE SÜT 160 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,905 239,960 6 19 19 19 252

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 27 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,38 22,59 13,99

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,83 1,50 0,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,86 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 13,35 11,34 6,91

Matematik-1 40 23 4 22,00 55 16,73 20,52 12,00

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,14 1,72 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,52 2,22 1,72

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,61 1,48 1,54

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,27 5,41 4,82

Toplam: 120 72 12 69,00 58 58,25 58,33 34,52

TYT Türkçe ADcddEDBADCBDbCAEDCbCBDBACBAdAECEEADBCED

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDA cAE   BDCAcCEDAB

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDAB

TYT Matematik aCcCDE CADeBEBEAB CEECC EA BAc C        

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen        D            

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 2 1 67
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100

TYT Sosyal 20 14 2 70

Tarih-1 5 3 1 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 23 4 58

Matematik-1 40 23 4 58

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 12 9 1 75
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
OBEB-OKEK 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARATAŞ 390 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,030 239,960 14 36 36 36 360

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 27 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 25,38 22,59 13,99

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,33 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,83 1,50 0,86

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,86 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 13,35 11,34 6,91

Matematik-1 40 22 6 20,50 51 16,73 20,52 12,00

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,14 1,72 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,52 2,22 1,72

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,61 1,48 1,54

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 3,27 5,41 4,82

Toplam: 120 63 21 57,75 48 58,25 58,33 34,52

TYT Türkçe CdABe  CDEe DDA Dae    B AECdEAbEACBebDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DACdE  E AcCBDABDAEC

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik D CCAADdEa dBD  dCECEbDABBBEd DC      D 

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen a eD A  dDd   A     

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 9 55

Türkçe 40 22 9 55

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Ses Bilgisi 3 1 0 33
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 0 67
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 15 2 75

Tarih-1 5 4 1 80

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik 40 22 6 55

Matematik-1 40 22 6 55

Temel Kavramlar 12 8 3 67
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
OBEB-OKEK 3 1 1 33
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 1 0 33
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 4 20

Fizik 7 2 2 29

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 1 0
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MERCAN YKS 1. OTURUM - TYT 01
(ON00-11.27TYT01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACI EYÜP 220 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,758 239,960 1 26 26 26 308

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 1219

Katılımlar: 1 73 73 73 1468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 23,00 22,59 13,99

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 4,00 2,68 1,54

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,50 0,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 3,30 1,97

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,87 2,53

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 15,50 11,34 6,91

Matematik-1 40 23 5 21,75 54 21,75 20,52 12,00

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,50 1,72 1,56

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,25 2,22 1,72

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,75 1,48 1,54

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 2,50 5,41 4,82

Toplam: 120 69 25 62,75 52 62,75 58,33 34,52

TYT Türkçe CdABDbdCaEB DcAaDcb bECBaAECBEAEbACBbEDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DAC ECbb AECBDABDAEC

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAEC

TYT Matematik DcCCAADAEC BBDBbACcCEC AB Bde  C      D 

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen    Dad  CDd acA    d

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 12 65

Türkçe 40 26 12 65

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 0 2 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 16 2 80

Tarih-1 5 4 0 80

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Rüzgârlar 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik 40 23 5 58

Matematik-1 40 23 5 58

Temel Kavramlar 12 11 1 92
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
OBEB-OKEK 3 1 1 33
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 6 20

Fizik 7 1 2 14

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 2 3 29

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 1 17

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
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