
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01) 85 85 101 5944

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,2 9,9 12,70 14,1 9,8 11,67 10,2 8,2 8,14 10,5 9,2 8,15 49,9 37,1 40,66 241,030

Okul Ortalaması 16,7 8,9 14,48 15,2 8,4 13,06 9,5 7,4 7,62 10,1 8,8 7,93 51,5 33,4 43,09 241,460

KATILIMLAR

1 304 İLAYDA ÇINAR 10A 21 6 19,50 20 4 19,00 16 3 15,25 20 5 18,75 77 18 72,50 336,125 1 1 1 2 935

2 347 ELİF AKGÜL 10B 23 5 21,75 19 5 17,75 13 4 12,00 21 2 20,50 76 16 72,00 329,988 1 2 2 3 1022

3 321 FATMANUR GÖZEL   22 7 20,25 17 11 14,25 17 6 15,50 17 7 15,25 73 31 65,25 323,550 1 3 3 4 1102

4 357 METİN GÜNEL 10B 23 3 22,25 20 7 18,25 15 7 13,25 14 7 12,25 72 24 66,00 323,363 2 4 4 5 1106

5 374 ÜMMÜGÜLSÜM KİRAZ 10C 15 7 13,25 15 11 12,25 20 2 19,50 20 3 19,25 70 23 64,25 317,720 1 5 5 6 1184

6 393 SARİYE ORÇAN 10A 19 11 16,25 16 9 13,75 21 5 19,75 13 16 9,00 69 41 58,75 314,830 2 6 6 7 1222

7 307 SALİHA TEMİZ 10A 18 8 16,00 20 6 18,50 16 6 14,50 15 6 13,50 69 26 62,50 306,310 3 7 7 9 1374

8 382 NESİBE CEY AN 10C 18 8 16,00 9 10 6,50 19 7 17,25 18 6 16,50 64 31 56,25 300,313 2 8 8 10 1455

9 344 SEBİHA GÜL ARDIÇ 10B 18 9 15,75 11 7 9,25 19 8 17,00 10 4 9,00 58 28 51,00 289,263 3 9 9 13 1637

10 378 FEYZAY AVUZ 10C 24 3 23,25 15 5 13,75 14 7 12,25 0 2 -0,50 53 17 48,75 288,050 3 10 10 14 1670

11 322 FATMA NUR BOZ 10A 20 8 18,00 22 7 20,25 12 4 11,00 9 11 6,25 63 30 55,50 286,733 4 11 11 15 1692

12 340 BERAT   22 8 20,00 22 7 20,25 12 12 9,00 10 13 6,75 66 40 56,00 286,068 2 12 12 16 1700

13 337 AYSİMA İLERİ 10B 19 8 17,00 14 12 11,00 15 8 13,00 14 8 12,00 62 36 53,00 284,000 4 13 13 18 1738

14 380 IRMAK GÜL 10C 15 7 13,25 8 7 6,25 20 5 18,75 11 6 9,50 54 25 47,75 282,095 4 14 14 19 1771

15 323 HATİCE ÇELİK 10A 16 11 13,25 21 7 19,25 14 12 11,00 16 9 13,75 67 39 57,25 279,220 5 15 15 20 1831

16 316 RAHİME SİVRİKAYA 10A 18 11 15,25 16 13 12,75 16 7 14,25 11 14 7,50 61 45 49,75 277,890 6 16 16 21 1852

17 356 ALİ ENGİN TÜRKMEN 10B 23 6 21,50 18 8 16,00 9 8 7,00 10 11 7,25 60 33 51,75 274,203 5 17 17 22 1913

18 353 ESİN GÜNDEŞ 10B 16 8 14,00 10 7 8,25 17 7 15,25 10 6 8,50 53 28 46,00 269,978 6 18 18 23 1984

19 310 EMİNE KILIÇ 10A 15 10 12,50 16 11 13,25 14 5 12,75 14 8 12,00 59 34 50,50 268,613 7 19 19 24 2010

20 350 ZEHRA KUMRU 10A 14 5 12,75 17 5 15,75 14 7 12,25 10 1 9,75 55 18 50,50 268,113 8 20 20 25 2019

21 308 ESRA NUR ÇALHAN 10A 18 10 15,50 19 9 16,75 8 9 5,75 20 6 18,50 65 34 56,50 266,198 9 21 21 26 2059

22 404 BEKTAŞ AKTAŞ 10C 20 8 18,00 21 6 19,50 8 7 6,25 8 7 6,25 57 28 50,00 261,235 5 22 22 28 2144

23 387 HİLAL ALAŞ 10A 21 9 18,75 17 8 15,00 7 6 5,50 14 11 11,25 59 34 50,50 260,740 10 23 23 29 2151

24 302 GÜLNUR BİLGİLİ 10A 20 8 18,00 16 10 13,50 9 5 7,75 10 6 8,50 55 29 47,75 260,328 11 24 24 30 2163

25 307 ESMANUR SAĞLAM 10A 15 5 13,75 20 4 19,00 8 7 6,25 17 9 14,75 60 25 53,75 258,848 12 25 25 31 2189

26 334 TUĞBA GÜNEŞ 10B 21 7 19,25 17 10 14,50 7 3 6,25 9 6 7,50 54 26 47,50 258,235 7 26 26 32 2196

27 328 AYŞEGÜL ÖZBEK 10A 20 9 17,75 19 8 17,00 8 6 6,50 10 14 6,50 57 37 47,75 256,578 13 27 27 33 2230

28 360 METE BİB* 10B 15 7 13,25 11 4 10,00 15 4 14,00 6 6 4,50 47 21 41,75 256,478 8 28 28 34 2234

29 336 AZRA YILMAZ 10B 17 2 16,50 18 3 17,25 9 2 8,50 3 2 2,50 47 9 44,75 254,110 9 29 29 35 2299

30 327 KEVSER KILIÇ 10A 17 13 13,75 11 15 7,25 12 11 9,25 19 11 16,25 59 50 46,50 251,718 14 30 30 36 2342

31 402 MUHAMMED HACI 10C 17 9 14,75 15 9 12,75 10 8 8,00 13 8 11,00 55 34 46,50 251,173 6 31 31 37 2353

32 365 SEMRA YLDRM 10C 13 15 9,25 14 14 10,50 14 7 12,25 17 11 14,25 58 47 46,25 250,918 7 32 32 38 2360

33 355 ÖKKEŞ NAR 10B 20 7 18,25 16 14 12,50 9 12 6,00 10 11 7,25 55 44 44,00 248,000 10 33 33 40 2421

34 311 ÜMRAN BOZKRT 10A 17 13 13,75 18 9 15,75 8 6 6,50 13 4 12,00 56 32 48,00 247,788 15 34 34 41 2427

35 342 SARİYE NUR CERE 10A 18 8 16,00 12 10 9,50 11 10 8,50 9 6 7,50 50 34 41,50 245,170 16 35 35 42 2481

36 367 ŞEVVAL KO AN 10C 19 7 17,25 14 9 11,75 9 6 7,50 7 10 4,50 49 32 41,00 244,368 8 36 36 43 2499

37 305 EBRAR 10A 16 8 14,00 17 7 15,25 12 10 9,50 6 15 2,25 51 40 41,00 243,848 17 37 37 44 2516

38 333 AHMET BZDĞN 10B 19 9 16,75 18 9 15,75 9 14 5,50 7 4 6,00 53 36 44,00 243,688 11 38 38 45 2520

39 0 FAHRİYE AKSOY 10B 18 12 15,00 14 8 12,00 7 3 6,25 14 9 11,75 53 32 45,00 243,280 12 39 39 46 2525

40 0 KİFAYET NUR 10C 18 5 16,75 10 7 8,25 11 11 8,25 9 9 6,75 48 32 40,00 242,933 9 40 40 47 2528

41 366 ELİFE ÇOMRUK 10C 23 7 21,25 17 13 13,75 7 19 2,25 10 20 5,00 57 59 42,25 240,055 10 41 41 49 2588

42 407 AKİF ASLAN 10B 13 8 11,00 13 6 11,50 14 6 12,50 4 6 2,50 44 26 37,50 238,770 13 42 42 50 2614

43 372 NİLGÜN KOÇYİĞİT 10C 18 12 15,00 15 4 14,00 7 8 5,00 14 15 10,25 54 39 44,25 238,348 11 43 43 51 2621

44 348 GÜLSÜM NUR ÖZKAN 10B 16 9 13,75 15 9 12,75 8 8 6,00 14 12 11,00 53 38 43,50 236,903 14 44 44 52 2665

45 376 AHSEN KIR 10C 23 7 21,25 16 11 13,25 4 9 1,75 7 11 4,25 50 38 40,50 235,008 12 45 45 53 2718

46 401 HACI DURDU SARI 10C 17 12 14,00 19 9 16,75 8 7 6,25 8 17 3,75 52 45 40,75 233,635 13 46 46 55 2742

47 379 İLKNUR ZORBA 10C 16 12 13,00 18 11 15,25 8 11 5,25 12 10 9,50 54 44 43,00 232,398 14 47 47 56 2768

48 406 YUSUF BOZDAĞ 10B 19 11 16,25 18 9 15,75 9 11 6,25 3 15 -0,75 49 46 37,50 232,193 15 48 48 57 2770
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01) 85 85 101 5944

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,2 9,9 12,70 14,1 9,8 11,67 10,2 8,2 8,14 10,5 9,2 8,15 49,9 37,1 40,66 241,030

Okul Ortalaması 16,7 8,9 14,48 15,2 8,4 13,06 9,5 7,4 7,62 10,1 8,8 7,93 51,5 33,4 43,09 241,460

KATILIMLAR

49 0 HATİCE AKKUŞ 10B 19 11 16,25 12 3 11,25 7 5 5,75 7 16 3,00 45 35 36,25 227,360 16 49 49 58 2877

50 339 YSUMYE 10B 21 9 18,75 18 11 15,25 3 6 1,50 6 12 3,00 48 38 38,50 225,068 17 50 50 59 2925

51 319 NİSA AKÇAM 10A 17 10 14,50 21 7 19,25 3 10 0,50 11 4 10,00 52 31 44,25 224,355 18 51 51 60 2945

52 373 EMİNE ERGÜVEN 10C 20 10 17,50 16 11 13,25 5 9 2,75 8 16 4,00 49 46 37,50 223,763 15 52 52 61 2964

53 120 DÖNE ÇAKIROĞLU 10C 21 7 19,25 13 13 9,75 7 13 3,75 3 7 1,25 44 40 34,00 223,308 16 53 53 62 2975

54 326 SELBİNAZ GÜNTÜRK 10A 15 13 11,75 18 10 15,50 8 9 5,75 8 12 5,00 49 44 38,00 221,410 19 54 54 63 3023

55 331 DİLARA KOCA 10A 18 9 15,75 15 11 12,25 6 10 3,50 8 10 5,50 47 40 37,00 220,953 20 55 55 64 3035

56 329 BAHAR AKGLL 10B 15 9 12,75 17 8 15,00 9 11 6,25 7 21 1,75 48 49 35,75 220,728 18 56 56 65 3040

57 383 MELİSA KAYADİBİ 10A 13 7 11,25 9 10 6,50 9 7 7,25 11 6 9,50 42 30 34,50 216,365 21 57 57 67 3135

58 325 ZEHRA TÜRKMEN 10B 14 14 10,50 13 11 10,25 11 9 8,75 38 34 29,50 212,925 19 58 58 69 3212

59 295 BURCU OKUDUCU 10C 7 7 5,25 11 5 9,75 11 8 9,00 13 8 11,00 42 28 35,00 209,788 17 59 59 71 3291

60 132 MAHMUT CEREN 10C 15 11 12,25 13 9 10,75 6 9 3,75 11 11 8,25 45 40 35,00 209,628 18 60 60 72 3295

61 375 EDA ÇUKADAR 10C 11 6 9,50 13 3 12,25 6 3 5,25 9 5 7,75 39 17 34,75 207,830 19 61 61 73 3335

62 324 PERİHAN BAŞIAÇIK 10B 12 5 10,75 8 10 5,50 8 3 7,25 8 3 7,25 36 21 30,75 207,733 20 62 62 74 3339

63 370 SÜMEYYE ORÇAN 10C 11 3 10,25 13 3 12,25 5 5 3,75 12 10 9,50 41 21 35,75 206,855 20 63 63 75 3353

64 306 SİMAY ORÇAN 10A 15 10 12,50 5 4 4,00 19 8 17,00 39 22 33,50 205,995 22 64 64 76 3372

65 369 AYŞE Lİ MON 10C 11 10 8,50 12 12 9,00 10 5 8,75 4 2 3,50 37 29 29,75 205,983 21 65 65 77 3373

66 345 SAADET ORÇAN 10B 16 9 13,75 12 3 11,25 3 5 1,75 8 7 6,25 39 24 33,00 203,053 21 66 66 78 3453

67 405 İL *S YAVUZ 10C 15 15 11,25 20 10 17,50 6 17 1,75 7 18 2,50 48 60 33,00 198,590 22 67 67 80 3551

68 400 MERVE GÖK 10C 13 13 9,75 16 7 14,25 5 8 3,00 7 9 4,75 41 37 31,75 195,995 23 68 68 81 3615

69 315 ÜMMÜ TAŞDEMİR 10A 15 15 11,25 19 9 16,75 2 6 0,50 7 8 5,00 43 38 33,50 195,573 23 69 69 82 3626

70 346 ZÜBEYDE ÖZBEK 10B 15 6 13,50 8 7 6,25 5 12 2,00 9 9 6,75 37 34 28,50 193,533 22 70 70 83 3687

71 0 HİERA 10B 9 9 6,75 6 4 5,00 11 6 9,50 3 3 2,25 29 22 23,50 191,390 23 71 71 84 3750

72 335 SEVDE 10B 15 9 12,75 12 6 10,50 2 0 2,00 29 15 25,25 186,308 24 72 72 86 3873

73 359 BERAT CAN CEVİZ 10B 14 9 11,75 11 5 9,75 3 3 2,25 3 4 2,00 31 21 25,75 185,650 25 73 73 87 3889

74 0 BİLAL CR ŞAHİN 10C 12 12 9,00 20 8 18,00 5 9 2,75 37 29 29,75 181,873 24 74 74 88 3968

75 377 DUYGU YAKAR 10C 17 13 13,75 16 14 12,50 3 18 -1,50 5 18 0,50 41 63 25,25 178,168 25 75 75 89 4048

76 389 NİHAL TAŞDEMİR 10C 13 10 10,50 8 10 5,50 4 7 2,25 8 12 5,00 33 39 23,25 177,143 26 76 76 90 4072

77 351 VİLDOŞ 10B 10 13 6,75 14 9 11,75 2 0 2,00 6 4 5,00 32 26 25,50 173,473 26 77 77 92 4170

78 368 CEVAHİR GÜNTÜRK 10A 9 13 5,75 12 10 9,50 2 5 0,75 7 5 5,75 30 33 21,75 159,623 24 78 78 94 4488

79 0 CNM MUHARREM HOCA MZ 9 9 6,75 10 12 7,00 0 2 -0,50 3 3 2,25 22 26 15,50 145,370 1 79 79 95 4816

80 330 SILA YAKAR 10A 0 0 0,00

81 125 MEDİNE ÇOMRUK 10A 0 0 0,00

82 318 FATMA NUR KALLİ 10A 0 0 0,00

83 320 MEDİNE ŞANLI 10A 0 0 0,00

84 0   0 0 0,00

85 0   0 0 0,00
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01) 85 85 101 5944

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,2 9,9 12,70 14,1 9,8 11,67 10,2 8,2 8,14 10,5 9,2 8,15 49,9 37,1 40,66 241,030

Okul Ortalaması 16,7 8,9 14,48 15,2 8,4 13,06 9,5 7,4 7,62 10,1 8,8 7,93 51,5 33,4 43,09 241,460

KATILIMLAR
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   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01) 85 85 101 5944

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,2 9,9 12,70 14,1 9,8 11,67 10,2 8,2 8,14 10,5 9,2 8,15 49,9 37,1 40,66 241,030

Okul Ortalaması 16,7 8,9 14,48 15,2 8,4 13,06 9,5 7,4 7,62 10,1 8,8 7,93 51,5 33,4 43,09 241,460

SINIF:   

KATILIMLAR

1 321 FATMANUR GÖZEL   22 7 20,25 17 11 14,25 17 6 15,50 17 7 15,25 73 31 65,25 323,550 1 3 3 4 1102

2 340 BERAT   22 8 20,00 22 7 20,25 12 12 9,00 10 13 6,75 66 40 56,00 286,068 2 12 12 16 1700

3 0   0 0 0,00

4 0   0 0 0,00
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 MZ SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01) 85 85 101 5944

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,2 9,9 12,70 14,1 9,8 11,67 10,2 8,2 8,14 10,5 9,2 8,15 49,9 37,1 40,66 241,030

Okul Ortalaması 16,7 8,9 14,48 15,2 8,4 13,06 9,5 7,4 7,62 10,1 8,8 7,93 51,5 33,4 43,09 241,460

SINIF:  MZ

KATILIMLAR

1 0 CNM MUHARREM HOCA MZ 9 9 6,75 10 12 7,00 0 2 -0,50 3 3 2,25 22 26 15,50 145,370 1 79 79 95 4816
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10A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01) 85 85 101 5944

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,2 9,9 12,70 14,1 9,8 11,67 10,2 8,2 8,14 10,5 9,2 8,15 49,9 37,1 40,66 241,030

Okul Ortalaması 16,7 8,9 14,48 15,2 8,4 13,06 9,5 7,4 7,62 10,1 8,8 7,93 51,5 33,4 43,09 241,460

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 304 İLAYDA ÇINAR 10A 21 6 19,50 20 4 19,00 16 3 15,25 20 5 18,75 77 18 72,50 336,125 1 1 1 2 935

2 393 SARİYE ORÇAN 10A 19 11 16,25 16 9 13,75 21 5 19,75 13 16 9,00 69 41 58,75 314,830 2 6 6 7 1222

3 307 SALİHA TEMİZ 10A 18 8 16,00 20 6 18,50 16 6 14,50 15 6 13,50 69 26 62,50 306,310 3 7 7 9 1374

4 322 FATMA NUR BOZ 10A 20 8 18,00 22 7 20,25 12 4 11,00 9 11 6,25 63 30 55,50 286,733 4 11 11 15 1692

5 323 HATİCE ÇELİK 10A 16 11 13,25 21 7 19,25 14 12 11,00 16 9 13,75 67 39 57,25 279,220 5 15 15 20 1831

6 316 RAHİME SİVRİKAYA 10A 18 11 15,25 16 13 12,75 16 7 14,25 11 14 7,50 61 45 49,75 277,890 6 16 16 21 1852

7 310 EMİNE KILIÇ 10A 15 10 12,50 16 11 13,25 14 5 12,75 14 8 12,00 59 34 50,50 268,613 7 19 19 24 2010

8 350 ZEHRA KUMRU 10A 14 5 12,75 17 5 15,75 14 7 12,25 10 1 9,75 55 18 50,50 268,113 8 20 20 25 2019

9 308 ESRA NUR ÇALHAN 10A 18 10 15,50 19 9 16,75 8 9 5,75 20 6 18,50 65 34 56,50 266,198 9 21 21 26 2059

10 387 HİLAL ALAŞ 10A 21 9 18,75 17 8 15,00 7 6 5,50 14 11 11,25 59 34 50,50 260,740 10 23 23 29 2151

11 302 GÜLNUR BİLGİLİ 10A 20 8 18,00 16 10 13,50 9 5 7,75 10 6 8,50 55 29 47,75 260,328 11 24 24 30 2163

12 307 ESMANUR SAĞLAM 10A 15 5 13,75 20 4 19,00 8 7 6,25 17 9 14,75 60 25 53,75 258,848 12 25 25 31 2189

13 328 AYŞEGÜL ÖZBEK 10A 20 9 17,75 19 8 17,00 8 6 6,50 10 14 6,50 57 37 47,75 256,578 13 27 27 33 2230

14 327 KEVSER KILIÇ 10A 17 13 13,75 11 15 7,25 12 11 9,25 19 11 16,25 59 50 46,50 251,718 14 30 30 36 2342

15 311 ÜMRAN BOZKRT 10A 17 13 13,75 18 9 15,75 8 6 6,50 13 4 12,00 56 32 48,00 247,788 15 34 34 41 2427

16 342 SARİYE NUR CERE 10A 18 8 16,00 12 10 9,50 11 10 8,50 9 6 7,50 50 34 41,50 245,170 16 35 35 42 2481

17 305 EBRAR 10A 16 8 14,00 17 7 15,25 12 10 9,50 6 15 2,25 51 40 41,00 243,848 17 37 37 44 2516

18 319 NİSA AKÇAM 10A 17 10 14,50 21 7 19,25 3 10 0,50 11 4 10,00 52 31 44,25 224,355 18 51 51 60 2945

19 326 SELBİNAZ GÜNTÜRK 10A 15 13 11,75 18 10 15,50 8 9 5,75 8 12 5,00 49 44 38,00 221,410 19 54 54 63 3023

20 331 DİLARA KOCA 10A 18 9 15,75 15 11 12,25 6 10 3,50 8 10 5,50 47 40 37,00 220,953 20 55 55 64 3035

21 383 MELİSA KAYADİBİ 10A 13 7 11,25 9 10 6,50 9 7 7,25 11 6 9,50 42 30 34,50 216,365 21 57 57 67 3135

22 306 SİMAY ORÇAN 10A 15 10 12,50 5 4 4,00 19 8 17,00 39 22 33,50 205,995 22 64 64 76 3372

23 315 ÜMMÜ TAŞDEMİR 10A 15 15 11,25 19 9 16,75 2 6 0,50 7 8 5,00 43 38 33,50 195,573 23 69 69 82 3626

24 368 CEVAHİR GÜNTÜRK 10A 9 13 5,75 12 10 9,50 2 5 0,75 7 5 5,75 30 33 21,75 159,623 24 78 78 94 4488

25 330 SILA YAKAR 10A 0 0 0,00

26 125 MEDİNE ÇOMRUK 10A 0 0 0,00

27 318 FATMA NUR KALLİ 10A 0 0 0,00

28 320 MEDİNE ŞANLI 10A 0 0 0,00
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10B SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01) 85 85 101 5944

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,2 9,9 12,70 14,1 9,8 11,67 10,2 8,2 8,14 10,5 9,2 8,15 49,9 37,1 40,66 241,030

Okul Ortalaması 16,7 8,9 14,48 15,2 8,4 13,06 9,5 7,4 7,62 10,1 8,8 7,93 51,5 33,4 43,09 241,460

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 347 ELİF AKGÜL 10B 23 5 21,75 19 5 17,75 13 4 12,00 21 2 20,50 76 16 72,00 329,988 1 2 2 3 1022

2 357 METİN GÜNEL 10B 23 3 22,25 20 7 18,25 15 7 13,25 14 7 12,25 72 24 66,00 323,363 2 4 4 5 1106

3 344 SEBİHA GÜL ARDIÇ 10B 18 9 15,75 11 7 9,25 19 8 17,00 10 4 9,00 58 28 51,00 289,263 3 9 9 13 1637

4 337 AYSİMA İLERİ 10B 19 8 17,00 14 12 11,00 15 8 13,00 14 8 12,00 62 36 53,00 284,000 4 13 13 18 1738

5 356 ALİ ENGİN TÜRKMEN 10B 23 6 21,50 18 8 16,00 9 8 7,00 10 11 7,25 60 33 51,75 274,203 5 17 17 22 1913

6 353 ESİN GÜNDEŞ 10B 16 8 14,00 10 7 8,25 17 7 15,25 10 6 8,50 53 28 46,00 269,978 6 18 18 23 1984

7 334 TUĞBA GÜNEŞ 10B 21 7 19,25 17 10 14,50 7 3 6,25 9 6 7,50 54 26 47,50 258,235 7 26 26 32 2196

8 360 METE BİB* 10B 15 7 13,25 11 4 10,00 15 4 14,00 6 6 4,50 47 21 41,75 256,478 8 28 28 34 2234

9 336 AZRA YILMAZ 10B 17 2 16,50 18 3 17,25 9 2 8,50 3 2 2,50 47 9 44,75 254,110 9 29 29 35 2299

10 355 ÖKKEŞ NAR 10B 20 7 18,25 16 14 12,50 9 12 6,00 10 11 7,25 55 44 44,00 248,000 10 33 33 40 2421

11 333 AHMET BZDĞN 10B 19 9 16,75 18 9 15,75 9 14 5,50 7 4 6,00 53 36 44,00 243,688 11 38 38 45 2520

12 0 FAHRİYE AKSOY 10B 18 12 15,00 14 8 12,00 7 3 6,25 14 9 11,75 53 32 45,00 243,280 12 39 39 46 2525

13 407 AKİF ASLAN 10B 13 8 11,00 13 6 11,50 14 6 12,50 4 6 2,50 44 26 37,50 238,770 13 42 42 50 2614

14 348 GÜLSÜM NUR ÖZKAN 10B 16 9 13,75 15 9 12,75 8 8 6,00 14 12 11,00 53 38 43,50 236,903 14 44 44 52 2665

15 406 YUSUF BOZDAĞ 10B 19 11 16,25 18 9 15,75 9 11 6,25 3 15 -0,75 49 46 37,50 232,193 15 48 48 57 2770

16 0 HATİCE AKKUŞ 10B 19 11 16,25 12 3 11,25 7 5 5,75 7 16 3,00 45 35 36,25 227,360 16 49 49 58 2877

17 339 YSUMYE 10B 21 9 18,75 18 11 15,25 3 6 1,50 6 12 3,00 48 38 38,50 225,068 17 50 50 59 2925

18 329 BAHAR AKGLL 10B 15 9 12,75 17 8 15,00 9 11 6,25 7 21 1,75 48 49 35,75 220,728 18 56 56 65 3040

19 325 ZEHRA TÜRKMEN 10B 14 14 10,50 13 11 10,25 11 9 8,75 38 34 29,50 212,925 19 58 58 69 3212

20 324 PERİHAN BAŞIAÇIK 10B 12 5 10,75 8 10 5,50 8 3 7,25 8 3 7,25 36 21 30,75 207,733 20 62 62 74 3339

21 345 SAADET ORÇAN 10B 16 9 13,75 12 3 11,25 3 5 1,75 8 7 6,25 39 24 33,00 203,053 21 66 66 78 3453

22 346 ZÜBEYDE ÖZBEK 10B 15 6 13,50 8 7 6,25 5 12 2,00 9 9 6,75 37 34 28,50 193,533 22 70 70 83 3687

23 0 HİERA 10B 9 9 6,75 6 4 5,00 11 6 9,50 3 3 2,25 29 22 23,50 191,390 23 71 71 84 3750

24 335 SEVDE 10B 15 9 12,75 12 6 10,50 2 0 2,00 29 15 25,25 186,308 24 72 72 86 3873

25 359 BERAT CAN CEVİZ 10B 14 9 11,75 11 5 9,75 3 3 2,25 3 4 2,00 31 21 25,75 185,650 25 73 73 87 3889

26 351 VİLDOŞ 10B 10 13 6,75 14 9 11,75 2 0 2,00 6 4 5,00 32 26 25,50 173,473 26 77 77 92 4170
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10C SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01) 85 85 101 5944

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,2 9,9 12,70 14,1 9,8 11,67 10,2 8,2 8,14 10,5 9,2 8,15 49,9 37,1 40,66 241,030

Okul Ortalaması 16,7 8,9 14,48 15,2 8,4 13,06 9,5 7,4 7,62 10,1 8,8 7,93 51,5 33,4 43,09 241,460

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 374 ÜMMÜGÜLSÜM KİRAZ 10C 15 7 13,25 15 11 12,25 20 2 19,50 20 3 19,25 70 23 64,25 317,720 1 5 5 6 1184

2 382 NESİBE CEY AN 10C 18 8 16,00 9 10 6,50 19 7 17,25 18 6 16,50 64 31 56,25 300,313 2 8 8 10 1455

3 378 FEYZAY AVUZ 10C 24 3 23,25 15 5 13,75 14 7 12,25 0 2 -0,50 53 17 48,75 288,050 3 10 10 14 1670

4 380 IRMAK GÜL 10C 15 7 13,25 8 7 6,25 20 5 18,75 11 6 9,50 54 25 47,75 282,095 4 14 14 19 1771

5 404 BEKTAŞ AKTAŞ 10C 20 8 18,00 21 6 19,50 8 7 6,25 8 7 6,25 57 28 50,00 261,235 5 22 22 28 2144

6 402 MUHAMMED HACI 10C 17 9 14,75 15 9 12,75 10 8 8,00 13 8 11,00 55 34 46,50 251,173 6 31 31 37 2353

7 365 SEMRA YLDRM 10C 13 15 9,25 14 14 10,50 14 7 12,25 17 11 14,25 58 47 46,25 250,918 7 32 32 38 2360

8 367 ŞEVVAL KO AN 10C 19 7 17,25 14 9 11,75 9 6 7,50 7 10 4,50 49 32 41,00 244,368 8 36 36 43 2499

9 0 KİFAYET NUR 10C 18 5 16,75 10 7 8,25 11 11 8,25 9 9 6,75 48 32 40,00 242,933 9 40 40 47 2528

10 366 ELİFE ÇOMRUK 10C 23 7 21,25 17 13 13,75 7 19 2,25 10 20 5,00 57 59 42,25 240,055 10 41 41 49 2588

11 372 NİLGÜN KOÇYİĞİT 10C 18 12 15,00 15 4 14,00 7 8 5,00 14 15 10,25 54 39 44,25 238,348 11 43 43 51 2621

12 376 AHSEN KIR 10C 23 7 21,25 16 11 13,25 4 9 1,75 7 11 4,25 50 38 40,50 235,008 12 45 45 53 2718

13 401 HACI DURDU SARI 10C 17 12 14,00 19 9 16,75 8 7 6,25 8 17 3,75 52 45 40,75 233,635 13 46 46 55 2742

14 379 İLKNUR ZORBA 10C 16 12 13,00 18 11 15,25 8 11 5,25 12 10 9,50 54 44 43,00 232,398 14 47 47 56 2768

15 373 EMİNE ERGÜVEN 10C 20 10 17,50 16 11 13,25 5 9 2,75 8 16 4,00 49 46 37,50 223,763 15 52 52 61 2964

16 120 DÖNE ÇAKIROĞLU 10C 21 7 19,25 13 13 9,75 7 13 3,75 3 7 1,25 44 40 34,00 223,308 16 53 53 62 2975

17 295 BURCU OKUDUCU 10C 7 7 5,25 11 5 9,75 11 8 9,00 13 8 11,00 42 28 35,00 209,788 17 59 59 71 3291

18 132 MAHMUT CEREN 10C 15 11 12,25 13 9 10,75 6 9 3,75 11 11 8,25 45 40 35,00 209,628 18 60 60 72 3295

19 375 EDA ÇUKADAR 10C 11 6 9,50 13 3 12,25 6 3 5,25 9 5 7,75 39 17 34,75 207,830 19 61 61 73 3335

20 370 SÜMEYYE ORÇAN 10C 11 3 10,25 13 3 12,25 5 5 3,75 12 10 9,50 41 21 35,75 206,855 20 63 63 75 3353

21 369 AYŞE Lİ MON 10C 11 10 8,50 12 12 9,00 10 5 8,75 4 2 3,50 37 29 29,75 205,983 21 65 65 77 3373

22 405 İL *S YAVUZ 10C 15 15 11,25 20 10 17,50 6 17 1,75 7 18 2,50 48 60 33,00 198,590 22 67 67 80 3551

23 400 MERVE GÖK 10C 13 13 9,75 16 7 14,25 5 8 3,00 7 9 4,75 41 37 31,75 195,995 23 68 68 81 3615

24 0 BİLAL CR ŞAHİN 10C 12 12 9,00 20 8 18,00 5 9 2,75 37 29 29,75 181,873 24 74 74 88 3968

25 377 DUYGU YAKAR 10C 17 13 13,75 16 14 12,50 3 18 -1,50 5 18 0,50 41 63 25,25 178,168 25 75 75 89 4048

26 389 NİHAL TAŞDEMİR 10C 13 10 10,50 8 10 5,50 4 7 2,25 8 12 5,00 33 39 23,25 177,143 26 76 76 90 4072
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SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 4 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 30,31 39,57 39,95

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 4 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 30,31 39,57 39,95

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT 340   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,068 241,030 2 12 12 16 1700

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 4 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 22 8 20,00 67 20,12 14,48 12,70

Tarih-1 11 9 2 8,50 77 6,75 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 2,12 2,41 2,75

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,38 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 4,00 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 17,25 13,06 11,67

Matematik-1 30 12 12 9,00 30 12,25 7,62 8,14

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 2,38 2,06 2,53

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,38 2,17 2,32

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 5,25 3,70 3,29

TYT Fen 30 10 13 6,75 23 11,00 7,93 8,15

Toplam: 120 66 40 56,00 47 30,31 39,57 39,95

TYT Türkçe EDDeACEDAAcCdcACAdCEcdBECbBDDB

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal ABdCACBEDDbdAdDAD bbbCAEDBCDBE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik AEDaaaA   eBbEaA  DaBaAacbcCE 

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen decC a  bdBdbBCA Eb e b BeeAAE

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 8 73

Edebiyat 30 22 8 73

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 6 2 75
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 7 73

Tarih-1 11 9 2 82

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 2 1 67

Coğrafya-1 10 4 5 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 3 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 12 12 40

Matematik-1 30 12 12 40

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 3 4 30
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 4 2 67
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 4 3 57
Binom açılımını yapar. 4 1 2 25

TYT Fen 30 10 13 33

Fizik 10 1 6 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0

Kimya 10 5 3 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 3 50

Biyoloji 10 4 4 40

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 0 50
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 0 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR GÖZEL 321   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,550 241,030 1 3 3 4 1102

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 4 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 22 7 20,25 68 20,12 14,48 12,70

Tarih-1 11 6 4 5,00 45 6,75 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 2,12 2,41 2,75

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,38 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 4,00 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 17 11 14,25 48 17,25 13,06 11,67

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 12,25 7,62 8,14

Fizik 10 6 3 5,25 53 2,38 2,06 2,53

Kimya 10 3 2 2,50 25 3,38 2,17 2,32

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,25 3,70 3,29

TYT Fen 30 17 7 15,25 51 11,00 7,93 8,15

Toplam: 120 73 31 65,25 54 30,31 39,57 39,95

TYT Türkçe EDD ACaDdAEbBAACAeCEaEBEeDdDDB

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal ccECACdEc EBbabdD eaECAEaBCDBE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik b DB  A  CDBaEDAEdDdBaAaAEA E 

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen EBdCee EDAB  dCd E  ABdEdCDAAE

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 7 73

Edebiyat 30 22 7 73

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 2 1 67
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 6 1 75
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 17 11 57

Tarih-1 11 6 4 55

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 1 1 33

Coğrafya-1 10 3 6 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 3 2 1 67
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 3 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 6 57

Matematik-1 30 17 6 57

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 4 2 40
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 5 0 83
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 1 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 4 2 57
Binom açılımını yapar. 4 3 0 75

TYT Fen 30 17 7 57

Fizik 10 6 3 60

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 2 30

Biyoloji 10 8 2 80

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 2 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CNM MUHARREM HOCA 0  MZ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,370 241,030 1 79 79 95 4816

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 1 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 9 9 6,75 23 6,75 14,48 12,70

Tarih-1 11 3 5 1,75 16 1,75 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 1,75 2,41 2,75

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 1,00 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 10 12 7,00 23 7,00 13,06 11,67

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 -0,50 7,62 8,14

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,00 2,06 2,53

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 2,17 2,32

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 2,25 3,70 3,29

TYT Fen 30 3 3 2,25 8 2,25 7,93 8,15

Toplam: 120 22 26 15,50 13 15,50 39,57 39,95

TYT Türkçe aDa eC  CDEDBcaEE e  d    b  b

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal bCEB dbc  ecCdccbB  CcBDCb   D

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik           e              e    

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen                     dB e Ac D 

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 9 30

Edebiyat 30 9 9 30

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 2 1 67
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 2 0 67
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 1 4 13
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 10 12 33

Tarih-1 11 3 5 27

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 0 2 0
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 25

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 0 33

TYT Matematik 30 0 2 0

Matematik-1 30 0 2 0

Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 0 2 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 3 3 10

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 3 3 30

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 1 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 0 50
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 0 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL ÖZBEK 328 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,578 241,030 13 27 27 33 2230

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 20 9 17,75 59 14,48 14,48 12,70

Tarih-1 11 9 2 8,50 77 5,85 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 3,12 2,41 2,75

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,53 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,34 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 14,84 13,06 11,67

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 8,27 7,62 8,14

Fizik 10 2 7 0,25 3 2,49 2,06 2,53

Kimya 10 5 2 4,50 45 3,01 2,17 2,32

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 4,74 3,70 3,29

TYT Fen 30 10 14 6,50 22 10,24 7,93 8,15

Toplam: 120 57 37 47,75 40 40,46 39,57 39,95

TYT Türkçe EDDCcCEDAAEaB AdAcbEBEdECDdDee

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal ABbCACBEDeEdeBDAa C  CAccBCDeE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik bEeBdcA   DB      D c ADd     

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen aebedad DABAaBdA E  eB  aeaAAb

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 9 67

Edebiyat 30 20 9 67

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 2 1 67
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 5 2 63
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 19 8 63

Tarih-1 11 9 2 82

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 2 1 67

Coğrafya-1 10 4 3 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 1 40

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 3 2 1 67
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 6 27

Matematik-1 30 8 6 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 2 3 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 3 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 0 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 1 2 14
Binom açılımını yapar. 4 1 0 25

TYT Fen 30 10 14 33

Fizik 10 2 7 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 5 2 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 2 50

Biyoloji 10 3 5 30

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 0 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 2 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEVAHİR GÜNTÜRK 368 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,623 241,030 24 78 78 94 4488

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 9 13 5,75 19 14,48 14,48 12,70

Tarih-1 11 4 5 2,75 25 5,85 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 3,12 2,41 2,75

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,53 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 2,34 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 12 10 9,50 32 14,84 13,06 11,67

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 8,27 7,62 8,14

Fizik 10 1 1 0,75 8 2,49 2,06 2,53

Kimya 10 1 2 0,50 5 3,01 2,17 2,32

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 4,74 3,70 3,29

TYT Fen 30 7 5 5,75 19 10,24 7,93 8,15

Toplam: 120 30 33 21,75 18 40,46 39,57 39,95

TYT Türkçe EDaabe D AaaBbAdc a    Eac DeB

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal A dCdeB DbbcA DA   c CAEaB edE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik b Da bA  be                   

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen    C    c    d b E  AB aBdDA  

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 13 30

Edebiyat 30 9 13 30

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 0 3 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 2 5 25
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 10 40

Tarih-1 11 4 5 36

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 1 2 33

Coğrafya-1 10 3 2 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 0 20

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 3 2 1 67
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 2 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 5 7

Matematik-1 30 2 5 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 1 2 10
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 1 2 17
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 0 0 0
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 7 5 23

Fizik 10 1 1 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 1 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 2 10

Biyoloji 10 5 2 50

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 1 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 1 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA KOCA 331 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,953 241,030 20 55 55 64 3035

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 18 9 15,75 53 14,48 14,48 12,70

Tarih-1 11 5 4 4,00 36 5,85 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 2 6 0,50 5 3,12 2,41 2,75

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,53 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,34 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 15 11 12,25 41 14,84 13,06 11,67

Matematik-1 30 6 10 3,50 12 8,27 7,62 8,14

Fizik 10 5 2 4,50 45 2,49 2,06 2,53

Kimya 10 1 2 0,50 5 3,01 2,17 2,32

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 4,74 3,70 3,29

TYT Fen 30 8 10 5,50 18 10,24 7,93 8,15

Toplam: 120 47 40 37,00 31 40,46 39,57 39,95

TYT Türkçe CDacd dcaDEDBaaEECAABADBBc C D

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal bCcd ADa BCA Eb bdceaEBDCAEdCD

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik E c e   ceadE  cAddbD D  D    

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen EeCDeA  B  bE      eeBada cE d

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 9 60

Edebiyat 30 18 9 60

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 2 0 67
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 4 4 50
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 15 11 50

Tarih-1 11 5 4 45

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 1 1 33
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 2 6 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 6 10 20

Matematik-1 30 6 10 20

Binom açılımını yapar. 4 1 1 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 1 1 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 1 4 17
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 3 3 30
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 8 10 27

Fizik 10 5 2 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 0 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 2 0 67

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 2 10

Biyoloji 10 2 6 20

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 2 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 0 0
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR 305 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,848 241,030 17 37 37 44 2516

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 16 8 14,00 47 14,48 14,48 12,70

Tarih-1 11 5 3 4,25 39 5,85 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 3,12 2,41 2,75

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,53 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,34 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 17 7 15,25 51 14,84 13,06 11,67

Matematik-1 30 12 10 9,50 32 8,27 7,62 8,14

Fizik 10 3 4 2,00 20 2,49 2,06 2,53

Kimya 10 2 4 1,00 10 3,01 2,17 2,32

Biyoloji 10 1 7 -0,75 -8 4,74 3,70 3,29

TYT Fen 30 6 15 2,25 8 10,24 7,93 8,15

Toplam: 120 51 40 41,00 34 40,46 39,57 39,95

TYT Türkçe EDDe C DdA aBdA  BCEcEB CDdDcd

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal A d ACBE ecBAabc C E CcEDBCDBE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik AbDB aA   DBaEeAECDaac bcE  a 

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen  BcCa b cA b cCc Ed ea bBda cd

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 8 53

Edebiyat 30 16 8 53

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 2 1 67
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 2 2 25
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 17 7 57

Tarih-1 11 5 3 45

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 0 2 0

Coğrafya-1 10 4 3 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 1 20

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 3 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 12 10 40

Matematik-1 30 12 10 40

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 4 3 40
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 5 1 83
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 1 5 14
Binom açılımını yapar. 4 1 0 25

TYT Fen 30 6 15 20

Fizik 10 3 4 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 1 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 1 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 4 20

Biyoloji 10 1 7 10

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 0 1 0
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 1 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 2 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE KILIÇ 310 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,613 241,030 7 19 19 24 2010

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 10 12,50 42 14,48 14,48 12,70

Tarih-1 11 4 5 2,75 25 5,85 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 3,12 2,41 2,75

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,53 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,34 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 16 11 13,25 44 14,84 13,06 11,67

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 8,27 7,62 8,14

Fizik 10 5 1 4,75 48 2,49 2,06 2,53

Kimya 10 2 5 0,75 8 3,01 2,17 2,32

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,74 3,70 3,29

TYT Fen 30 14 8 12,00 40 10,24 7,93 8,15

Toplam: 120 59 34 50,50 42 40,46 39,57 39,95

TYT Türkçe CDdAAad  eEacBaEE  eBADB EDCeb

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal bCEB Aa edecCabeeBBD EBDCAEBCe

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik EaA  Ac  A EE C AEBAb DaeD  B 

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen    eC ADBEBbE  de dee EABAAEDa

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 10 50

Edebiyat 30 15 10 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 1 2 33
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 3 2 38
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 16 11 53

Tarih-1 11 4 5 36

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 0 2 0
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 14 5 47

Matematik-1 30 14 5 47

Binom açılımını yapar. 4 3 0 75
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 1 3 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 5 0 83
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 5 1 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen 30 14 8 47

Fizik 10 5 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 0 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 2 0 67

Kimya 10 2 5 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 5 20

Biyoloji 10 7 2 70

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 0 0
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR SAĞLAM 307 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,848 241,030 12 25 25 31 2189

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 5 13,75 46 14,48 14,48 12,70

Tarih-1 11 7 2 6,50 59 5,85 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 3,12 2,41 2,75

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,53 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,34 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 20 4 19,00 63 14,84 13,06 11,67

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 8,27 7,62 8,14

Fizik 10 3 4 2,00 20 2,49 2,06 2,53

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,01 2,17 2,32

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,74 3,70 3,29

TYT Fen 30 17 9 14,75 49 10,24 7,93 8,15

Toplam: 120 60 25 53,75 45 40,46 39,57 39,95

TYT Türkçe ED aAC DAAd BA CA CE cec D  D 

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal  caCAC EDDE d DAaCC ECAEDBCDB 

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik b DB bAC  e     d DdB   eE  aE

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen bBcC ce  ABAbeCAEEd ABCEBeDAAd

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 5 50

Edebiyat 30 15 5 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 1 0 33
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 5 1 63
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 0 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 4 67

Tarih-1 11 7 2 64

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 3 0 100

Coğrafya-1 10 5 2 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 3 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 8 7 27

Matematik-1 30 8 7 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 2 3 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 2 1 33
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 2 3 29
Binom açılımını yapar. 4 2 0 50

TYT Fen 30 17 9 57

Fizik 10 3 4 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 0 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 1 0

Kimya 10 6 3 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 6 3 60

Biyoloji 10 8 2 80

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 2 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA NUR ÇALHAN 308 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,198 241,030 9 21 21 26 2059

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 18 10 15,50 52 14,48 14,48 12,70

Tarih-1 11 7 4 6,00 55 5,85 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 3,12 2,41 2,75

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,53 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,34 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 14,84 13,06 11,67

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 8,27 7,62 8,14

Fizik 10 7 2 6,50 65 2,49 2,06 2,53

Kimya 10 6 1 5,75 58 3,01 2,17 2,32

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,74 3,70 3,29

TYT Fen 30 20 6 18,50 62 10,24 7,93 8,15

Toplam: 120 65 34 56,50 47 40,46 39,57 39,95

TYT Türkçe CDc ACddaDEDBaCEE beBADBcdDCBe

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal baEBDADEAceACE eaB aaEBDCAEdCD

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik Ea   AcdD  a  CaAEaAD ac e    

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen EeCeCA DBEBAED dC  BCBbcBAAEDe

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 10 60

Edebiyat 30 18 10 60

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 3 0 100
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 2 4 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 19 9 63

Tarih-1 11 7 4 64

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 2 1 67
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 4 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 8 9 27

Matematik-1 30 8 9 27

Binom açılımını yapar. 4 2 0 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 0 5 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 1 3 17
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 4 1 40
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 20 6 67

Fizik 10 7 2 70

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 3 0 100

Kimya 10 6 1 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 6 1 60

Biyoloji 10 7 3 70

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR BOZ 322 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,733 241,030 4 11 11 15 1692

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 20 8 18,00 60 14,48 14,48 12,70

Tarih-1 11 8 2 7,50 68 5,85 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,12 2,41 2,75

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,53 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,34 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 14,84 13,06 11,67

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 8,27 7,62 8,14

Fizik 10 3 4 2,00 20 2,49 2,06 2,53

Kimya 10 2 3 1,25 13 3,01 2,17 2,32

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 4,74 3,70 3,29

TYT Fen 30 9 11 6,25 21 10,24 7,93 8,15

Toplam: 120 63 30 55,50 46 40,46 39,57 39,95

TYT Türkçe CDaAACdcCDEbBBC Ed ABADBcdDCdD

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal bCEBDA dABCAeEEAbeBDCEBDCcEdCD

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik EEd  A aD  EE   A BAD D  Dbb  

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen Ea  CAe eaedE  C   e ddeaAAED 

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 8 67

Edebiyat 30 20 8 67

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 2 1 67
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 5 2 63
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 7 73

Tarih-1 11 8 2 73

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 1 1 33
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 12 4 40

Matematik-1 30 12 4 40

Binom açılımını yapar. 4 2 1 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 2 1 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 3 0 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 4 1 40
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 9 11 30

Fizik 10 3 4 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 2 33

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 3 20

Biyoloji 10 4 4 40

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 1 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 1 50
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR KALLİ 318 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 40,46 39,57 39,95

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLNUR BİLGİLİ 302 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,328 241,030 11 24 24 30 2163

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 20 8 18,00 60 14,48 14,48 12,70

Tarih-1 11 6 4 5,00 45 5,85 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 3,12 2,41 2,75

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,53 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,34 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 16 10 13,50 45 14,84 13,06 11,67

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 8,27 7,62 8,14

Fizik 10 3 1 2,75 28 2,49 2,06 2,53

Kimya 10 2 1 1,75 18 3,01 2,17 2,32

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,74 3,70 3,29

TYT Fen 30 10 6 8,50 28 10,24 7,93 8,15

Toplam: 120 55 29 47,75 40 40,46 39,57 39,95

TYT Türkçe EDDCcCEDAAECBAb AeCEaEBadbdDD 

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal  BcCAdBEbDddA bAe  cECAEDBCadE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik A Da  A   eBaEaA  D B A     a 

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen E  Ca    AB  Be     Aa cBeDAAb

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 8 67

Edebiyat 30 20 8 67

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 5 2 63
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 16 10 53

Tarih-1 11 6 4 55

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 1 2 33

Coğrafya-1 10 3 4 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 1 40

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 5 30

Matematik-1 30 9 5 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 2 3 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 4 1 67
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 2 1 29
Binom açılımını yapar. 4 1 0 25

TYT Fen 30 10 6 33

Fizik 10 3 1 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 0 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 1 20

Biyoloji 10 5 4 50

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 1 50
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 1 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 2 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ÇELİK 323 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,220 241,030 5 15 15 20 1831

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 16 11 13,25 44 14,48 14,48 12,70

Tarih-1 11 8 3 7,25 66 5,85 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 7 1 6,75 68 3,12 2,41 2,75

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,53 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,34 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 14,84 13,06 11,67

Matematik-1 30 14 12 11,00 37 8,27 7,62 8,14

Fizik 10 2 5 0,75 8 2,49 2,06 2,53

Kimya 10 8 0 8,00 80 3,01 2,17 2,32

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,74 3,70 3,29

TYT Fen 30 16 9 13,75 46 10,24 7,93 8,15

Toplam: 120 67 39 57,25 48 40,46 39,57 39,95

TYT Türkçe eDacdCd CDEDaaedECAABADBdE  Be

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal bCEcDADbABCACEEA B DbEBDCdEdCa

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik EbAEdA BDe EEabcAEabDeDc DaCd 

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen d  aCbAb aBAEDECC  BCBcbBAAEaa

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 11 53

Edebiyat 30 16 11 53

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 2 1 67
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 5 3 63
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 21 7 70

Tarih-1 11 8 3 73

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 2 1 67
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 7 1 70

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

TYT Matematik 30 14 12 47

Matematik-1 30 14 12 47

Binom açılımını yapar. 4 4 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 2 4 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 2 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 2 4 33
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 4 4 40
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 16 9 53

Fizik 10 2 5 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 2 0

Kimya 10 8 0 80

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 8 0 80

Biyoloji 10 6 4 60

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL ALAŞ 387 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,740 241,030 10 23 23 29 2151

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 21 9 18,75 63 14,48 14,48 12,70

Tarih-1 11 8 1 7,75 70 5,85 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 2 6 0,50 5 3,12 2,41 2,75

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,53 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,34 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 14,84 13,06 11,67

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 8,27 7,62 8,14

Fizik 10 2 4 1,00 10 2,49 2,06 2,53

Kimya 10 4 5 2,75 28 3,01 2,17 2,32

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,74 3,70 3,29

TYT Fen 30 14 11 11,25 38 10,24 7,93 8,15

Toplam: 120 59 34 50,50 42 40,46 39,57 39,95

TYT Türkçe CDEAACAcCDEDeeacECcABADBeEaCBe

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal ECEdDA EAB e  bAcdeDa BDCAEdCD

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik  E  C    e  b   A aAe ac D  BB

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen ce Da d  EeeEcb dDABCBEeBAAEDe

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 9 70

Edebiyat 30 21 9 70

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 3 0 100
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 7 1 88
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 17 8 57

Tarih-1 11 8 1 73

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 2 0 67
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 2 6 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 7 6 23

Matematik-1 30 7 6 23

Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 2 2 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 2 2 33
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 3 2 30
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 14 11 47

Fizik 10 2 4 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 0 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 0 33

Kimya 10 4 5 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 5 40

Biyoloji 10 8 2 80

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 2 0 100
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ÇINAR 304 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,125 241,030 1 1 1 2 935

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 21 6 19,50 65 14,48 14,48 12,70

Tarih-1 11 9 2 8,50 77 5,85 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 6 1 5,75 58 3,12 2,41 2,75

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,53 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,34 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 20 4 19,00 63 14,84 13,06 11,67

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 8,27 7,62 8,14

Fizik 10 6 2 5,50 55 2,49 2,06 2,53

Kimya 10 5 2 4,50 45 3,01 2,17 2,32

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,74 3,70 3,29

TYT Fen 30 20 5 18,75 63 10,24 7,93 8,15

Toplam: 120 77 18 72,50 60 40,46 39,57 39,95

TYT Türkçe eD AACdd DEDBceEECAABADBd DCBD

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal bCEBDADdABCA   AbBBDCE D d BCD

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik EEAE A   A EE C AEBAb Dc e CB 

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen acC CAA BEBAED  e eBCBEABAAEDe

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 6 70

Edebiyat 30 21 6 70

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 2 1 67
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 6 0 75
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 4 67

Tarih-1 11 9 2 82

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 2 1 67
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 6 1 60

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 0 60
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 16 3 53

Matematik-1 30 16 3 53

Binom açılımını yapar. 4 4 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 2 1 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 5 0 83
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 4 2 40
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 20 5 67

Fizik 10 6 2 60

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 3 0 100

Kimya 10 5 2 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 2 50

Biyoloji 10 9 1 90

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 2 0 100
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER KILIÇ 327 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,718 241,030 14 30 30 36 2342

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 17 13 13,75 46 14,48 14,48 12,70

Tarih-1 11 6 4 5,00 45 5,85 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 1 6 -0,50 -5 3,12 2,41 2,75

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,53 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 0,25 6 2,34 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 11 15 7,25 24 14,84 13,06 11,67

Matematik-1 30 12 11 9,25 31 8,27 7,62 8,14

Fizik 10 6 4 5,00 50 2,49 2,06 2,53

Kimya 10 5 5 3,75 38 3,01 2,17 2,32

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,74 3,70 3,29

TYT Fen 30 19 11 16,25 54 10,24 7,93 8,15

Toplam: 120 59 50 46,50 39 40,46 39,57 39,95

TYT Türkçe CDdAAbddeDEbBBedECdABADBBaDddb

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal cCEBeADbeB c  bAedaa cBDCddeCe

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik EEA  AcdDAcc   c EaADaDc eeCBd

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen ddCeCAADcEBeEcEdCeAdCBdABAAEDd

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 13 57

Edebiyat 30 17 13 57

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 1 2 33
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 5 3 63
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 11 15 37

Tarih-1 11 6 4 55

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 1 2 33
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 6 10

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 2 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 25

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

TYT Matematik 30 12 11 40

Matematik-1 30 12 11 40

Binom açılımını yapar. 4 3 0 75
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 2 4 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 2 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 2 3 33
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 3 4 30
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 19 11 63

Fizik 10 6 4 60

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 2 1 67

Kimya 10 5 5 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 5 50

Biyoloji 10 8 2 80

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE ÇOMRUK 125 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 40,46 39,57 39,95

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE ŞANLI 320 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 40,46 39,57 39,95

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA KAYADİBİ 383 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,365 241,030 21 57 57 67 3135

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 7 11,25 38 14,48 14,48 12,70

Tarih-1 11 5 2 4,50 41 5,85 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 3,12 2,41 2,75

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,53 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 3 -0,75 -19 2,34 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 9 10 6,50 22 14,84 13,06 11,67

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 8,27 7,62 8,14

Fizik 10 3 1 2,75 28 2,49 2,06 2,53

Kimya 10 3 1 2,75 28 3,01 2,17 2,32

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,74 3,70 3,29

TYT Fen 30 11 6 9,50 32 10,24 7,93 8,15

Toplam: 120 42 30 34,50 29 40,46 39,57 39,95

TYT Türkçe CbacA    DE Bcb E A BADB  cCBa

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal dCEB d  AB    a ecB  EBaCbce e

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik EaA  AA D  ad  bA B b D  ea B 

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen E C  eA    dE   C A eccABAA Dd

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 7 43

Edebiyat 30 13 7 43

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 1 0 33
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 3 2 38
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 9 10 30

Tarih-1 11 5 2 45

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 0 1 0
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 1 3 10

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 3 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 2 0

TYT Matematik 30 9 7 30

Matematik-1 30 9 7 30

Binom açılımını yapar. 4 3 0 75
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 2 1 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 3 2 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 0 4 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 11 6 37

Fizik 10 3 1 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 0 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 1 0

Kimya 10 3 1 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 1 30

Biyoloji 10 5 4 50

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 2 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 0 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKÇAM 319 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,355 241,030 18 51 51 60 2945

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 17 10 14,50 48 14,48 14,48 12,70

Tarih-1 11 8 3 7,25 66 5,85 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 3,12 2,41 2,75

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,53 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,34 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 14,84 13,06 11,67

Matematik-1 30 3 10 0,50 2 8,27 7,62 8,14

Fizik 10 1 2 0,50 5 2,49 2,06 2,53

Kimya 10 3 0 3,00 30 3,01 2,17 2,32

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,74 3,70 3,29

TYT Fen 30 11 4 10,00 33 10,24 7,93 8,15

Toplam: 120 52 31 44,25 37 40,46 39,57 39,95

TYT Türkçe CDaeACd bDEeBBaEEdbbBADB  DdBD

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal ECEBDAedcBCA Eadb BDCEBDCAEeCD

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik   A   cdD a    cc ab b B ea   

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen a  e     E  E   C A e EABAAEDe

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 10 57

Edebiyat 30 17 10 57

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 2 1 67
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 2 6 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 21 7 70

Tarih-1 11 8 3 73

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 2 1 67
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 3 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 0 80
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 3 10 10

Matematik-1 30 3 10 10

Binom açılımını yapar. 4 1 0 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 1 3 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 0 3 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 0 4 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 11 4 37

Fizik 10 1 2 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 0 33

Kimya 10 3 0 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 0 30

Biyoloji 10 7 2 70

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 0 0
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİME SİVRİKAYA 316 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,890 241,030 6 16 16 21 1852

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 18 11 15,25 51 14,48 14,48 12,70

Tarih-1 11 7 3 6,25 57 5,85 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 3,12 2,41 2,75

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,53 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,34 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 16 13 12,75 43 14,84 13,06 11,67

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 8,27 7,62 8,14

Fizik 10 3 4 2,00 20 2,49 2,06 2,53

Kimya 10 2 6 0,50 5 3,01 2,17 2,32

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,74 3,70 3,29

TYT Fen 30 11 14 7,50 25 10,24 7,93 8,15

Toplam: 120 61 45 49,75 41 40,46 39,57 39,95

TYT Türkçe EDDacCdDAAcCBAAdecCEaEec DBDbB

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal AaECdCBED cBcBDeeeeabCbcDBCDdE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik A DB cAe eDBCa Aa DaB ADAEA Ed

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen cccC eC D Bbece cEd AaCbBeDAbE

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 11 60

Edebiyat 30 18 11 60

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 3 5 38
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 16 13 53

Tarih-1 11 7 3 64

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 1 1 33

Coğrafya-1 10 3 7 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 5 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 16 7 53

Matematik-1 30 16 7 53

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 4 2 40
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 4 2 67
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 1 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 4 1 57
Binom açılımını yapar. 4 3 1 75

TYT Fen 30 11 14 37

Fizik 10 3 4 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 2 6 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 6 20

Biyoloji 10 6 4 60

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 1 50
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 1 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA TEMİZ 307 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,310 241,030 3 7 7 9 1374

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 18 8 16,00 53 14,48 14,48 12,70

Tarih-1 11 8 2 7,50 68 5,85 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 3,12 2,41 2,75

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,53 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,34 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 20 6 18,50 62 14,84 13,06 11,67

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 8,27 7,62 8,14

Fizik 10 4 0 4,00 40 2,49 2,06 2,53

Kimya 10 4 4 3,00 30 3,01 2,17 2,32

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,74 3,70 3,29

TYT Fen 30 15 6 13,50 45 10,24 7,93 8,15

Toplam: 120 69 26 62,50 52 40,46 39,57 39,95

TYT Türkçe eDc AdAE DEDBBC ddbdBAD dEDCBD

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal ECEdDADE aCb E ebBaDCEBDC EBCD

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik EcdE AdBDc EE a AEBAD D  DbCB 

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen E   C A  EBAED da eeCBEeBAAEa 

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 8 60

Edebiyat 30 18 8 60

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 1 2 33
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 2 4 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 6 67

Tarih-1 11 8 2 73

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 3 0 100
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 4 4 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 1 60
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 16 6 53

Matematik-1 30 16 6 53

Binom açılımını yapar. 4 3 1 75
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 2 2 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 2 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 4 1 67
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 5 2 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 15 6 50

Fizik 10 4 0 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 0 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 0 33

Kimya 10 4 4 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 4 40

Biyoloji 10 7 2 70

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 2 0 100
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARİYE NUR CERE 342 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,170 241,030 16 35 35 42 2481

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 18 8 16,00 53 14,48 14,48 12,70

Tarih-1 11 3 4 2,00 18 5,85 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 3,12 2,41 2,75

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,53 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,34 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 12 10 9,50 32 14,84 13,06 11,67

Matematik-1 30 11 10 8,50 28 8,27 7,62 8,14

Fizik 10 4 2 3,50 35 2,49 2,06 2,53

Kimya 10 2 1 1,75 18 3,01 2,17 2,32

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 4,74 3,70 3,29

TYT Fen 30 9 6 7,50 25 10,24 7,93 8,15

Toplam: 120 50 34 41,50 35 40,46 39,57 39,95

TYT Türkçe ED dA EbAAEbBb CABeEaEBECe DDd

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal  aECAed   dBAaDd dC  e EDcCDBb

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik A Daca   bDBCa e  DacdA AEA bE

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen  cAC a  DA  b C  E  cc E e AA 

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 8 60

Edebiyat 30 18 8 60

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 5 2 63
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 12 10 40

Tarih-1 11 3 4 27

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 3 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 3 1 2 33
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 3 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 11 10 37

Matematik-1 30 11 10 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 4 1 40
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 1 4 17
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 2 4 29
Binom açılımını yapar. 4 4 0 100

TYT Fen 30 9 6 30

Fizik 10 4 2 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 1 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 0 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 1 20

Biyoloji 10 3 3 30

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 1 50
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 1 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARİYE ORÇAN 393 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,830 241,030 2 6 6 7 1222

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 19 11 16,25 54 14,48 14,48 12,70

Tarih-1 11 7 4 6,00 55 5,85 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 3,12 2,41 2,75

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,53 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 2,34 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 16 9 13,75 46 14,84 13,06 11,67

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 8,27 7,62 8,14

Fizik 10 4 6 2,50 25 2,49 2,06 2,53

Kimya 10 2 7 0,25 3 3,01 2,17 2,32

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,74 3,70 3,29

TYT Fen 30 13 16 9,00 30 10,24 7,93 8,15

Toplam: 120 69 41 58,75 49 40,46 39,57 39,95

TYT Türkçe EDDCcCEDdAcCcbACeeCEaddECDdDDB

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal AcaCdCeEDDEBAaDdDC d bdEDBC   

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik AEDB DACBCeBCbeAE D BaADAEAaE 

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen aBACeeCdbeBdbeebaEb cBeEdCDAAE

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 11 63

Edebiyat 30 19 11 63

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 5 3 63
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 16 9 53

Tarih-1 11 7 4 64

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 3 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 1 40

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 3 2 1 67
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 0 33
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 21 5 70

Matematik-1 30 21 5 70

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 7 2 70
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 5 1 83
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 2 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 4 2 57
Binom açılımını yapar. 4 3 0 75

TYT Fen 30 13 16 43

Fizik 10 4 6 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 3 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0

Kimya 10 2 7 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 7 20

Biyoloji 10 7 3 70

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 2 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELBİNAZ GÜNTÜRK 326 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,410 241,030 19 54 54 63 3023

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 13 11,75 39 14,48 14,48 12,70

Tarih-1 11 6 4 5,00 45 5,85 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 3,12 2,41 2,75

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,53 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,34 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 14,84 13,06 11,67

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 8,27 7,62 8,14

Fizik 10 3 1 2,75 28 2,49 2,06 2,53

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,01 2,17 2,32

Biyoloji 10 0 8 -2,00 -20 4,74 3,70 3,29

TYT Fen 30 8 12 5,00 17 10,24 7,93 8,15

Toplam: 120 49 44 38,00 32 40,46 39,57 39,95

TYT Türkçe  DDdACaDAdEeBbACdaCEcdB CbdDbd

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal eBE deBEcDEdAdbADaC ECcEDBCDdE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik bdDcB A  db  daeE D   Aa E   E

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen E  eB C   dADBCddE  edec eb cd

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 13 50

Edebiyat 30 15 13 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 2 0 67
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 2 1 67
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 3 5 38
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 18 10 60

Tarih-1 11 6 4 55

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 2 1 67

Coğrafya-1 10 5 4 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 9 27

Matematik-1 30 8 9 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 3 4 30
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 1 3 17
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 2 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 1 0 14
Binom açılımını yapar. 4 3 0 75

TYT Fen 30 8 12 27

Fizik 10 3 1 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 0 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 0 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0

Kimya 10 5 3 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 3 50

Biyoloji 10 0 8 0

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 0 1 0
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 1 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 2 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA YAKAR 330 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 40,46 39,57 39,95

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY ORÇAN 306 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,995 241,030 22 64 64 76 3372

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 10 12,50 42 14,48 14,48 12,70

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 8,27 7,62 8,14

Fizik 10 5 5 3,75 38 2,49 2,06 2,53

Kimya 10 5 2 4,50 45 3,01 2,17 2,32

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,74 3,70 3,29

TYT Fen 30 19 8 17,00 57 10,24 7,93 8,15

Toplam: 120 39 22 33,50 28 40,46 39,57 39,95

TYT Türkçe EDbCAeEDeAaCBbA eBCEca  dD D d

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Matematik A Da c    D  E  E  bd         

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen EBACaaCacecADBCb E  ABdEBCDAAE

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 10 50

Edebiyat 30 15 10 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 1 2 33
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 5 2 63
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 5 4 17

Matematik-1 30 5 4 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 4 0 40
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 1 2 17
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 0 2 0
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 19 8 63

Fizik 10 5 5 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 3 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 3 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0

Kimya 10 5 2 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 2 50

Biyoloji 10 9 1 90

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 2 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜ TAŞDEMİR 315 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,573 241,030 23 69 69 82 3626

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 15 11,25 38 14,48 14,48 12,70

Tarih-1 11 9 2 8,50 77 5,85 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 3,12 2,41 2,75

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,53 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,34 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 14,84 13,06 11,67

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 8,27 7,62 8,14

Fizik 10 1 1 0,75 8 2,49 2,06 2,53

Kimya 10 2 2 1,50 15 3,01 2,17 2,32

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 4,74 3,70 3,29

TYT Fen 30 7 8 5,00 17 10,24 7,93 8,15

Toplam: 120 43 38 33,50 28 40,46 39,57 39,95

TYT Türkçe EDDecCdDAAdedbACcBedacBdCaaDDB

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal eBECACBEDbEeAdD DeCa CbEaBCaBE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik A D       b b        c b   eb 

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen E  b      Bc  eA    eB EdeDAcc

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 15 50

Edebiyat 30 15 15 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 2 1 67
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 3 5 38
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 19 9 63

Tarih-1 11 9 2 82

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 2 1 67

Coğrafya-1 10 4 4 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 1 40

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 3 2 1 67
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 6 7

Matematik-1 30 2 6 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 2 2 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 0 3 0
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 7 8 23

Fizik 10 1 1 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 0 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 2 20

Biyoloji 10 4 5 40

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 2 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMRAN BOZKRT 311 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,788 241,030 15 34 34 41 2427

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 17 13 13,75 46 14,48 14,48 12,70

Tarih-1 11 6 4 5,00 45 5,85 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 3,12 2,41 2,75

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,53 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,34 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 14,84 13,06 11,67

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 8,27 7,62 8,14

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 2,49 2,06 2,53

Kimya 10 5 1 4,75 48 3,01 2,17 2,32

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 4,74 3,70 3,29

TYT Fen 30 13 4 12,00 40 10,24 7,93 8,15

Toplam: 120 56 32 48,00 40 40,46 39,57 39,95

TYT Türkçe deEAAbdEdDEeBaCaECbcBADBdEDCec

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal ECEd AbEeeCAC EAbBB ecBDCAEdCa

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik bbb bA    c     AEBAD  d D C  

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen     d    aBAEDE e   CdEABAAED 

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 13 57

Edebiyat 30 17 13 57

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 0 3 0
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 5 3 63
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 18 9 60

Tarih-1 11 6 4 55

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 1 1 33
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 6 2 60

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 1 40
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

TYT Matematik 30 8 6 27

Matematik-1 30 8 6 27

Binom açılımını yapar. 4 1 2 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 0 3 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 2 0 33
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 4 1 40
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 13 4 43

Fizik 10 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 1 0

Kimya 10 5 1 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 1 50

Biyoloji 10 8 1 80

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 2 0 100
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KUMRU 350 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,113 241,030 8 20 20 25 2019

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 28 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 5 12,75 43 14,48 14,48 12,70

Tarih-1 11 7 1 6,75 61 5,85 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 3,12 2,41 2,75

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,53 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,34 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 17 5 15,75 53 14,84 13,06 11,67

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 8,27 7,62 8,14

Fizik 10 0 0 0,00 0 2,49 2,06 2,53

Kimya 10 6 1 5,75 58 3,01 2,17 2,32

Biyoloji 10 4 0 4,00 40 4,74 3,70 3,29

TYT Fen 30 10 1 9,75 33 10,24 7,93 8,15

Toplam: 120 55 18 50,50 42 40,46 39,57 39,95

TYT Türkçe  DD  C Dd   BAA  BCEcaB Ca DDd

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal A ECAeBE  EBe D a C  CAcaBCDBE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik AEDBc b  CeBbE eE DaBBADc   E 

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen           eADBCA E  AB    DA  

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 5 47

Edebiyat 30 14 5 47

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 2 0 67
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 2 0 67
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 2 0 25
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 17 5 57

Tarih-1 11 7 1 64

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 1 0 33

Coğrafya-1 10 3 2 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 1 20

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 3 2 1 67
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 3 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 14 7 47

Matematik-1 30 14 7 47

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 4 3 40
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 3 2 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 2 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 4 2 57
Binom açılımını yapar. 4 1 0 25

TYT Fen 30 10 1 33

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0

Kimya 10 6 1 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 6 1 60

Biyoloji 10 4 0 40

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 0 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 0 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BZDĞN 333 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,688 241,030 11 38 38 45 2520

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 19 9 16,75 56 14,87 14,48 12,70

Tarih-1 11 7 4 6,00 55 5,09 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 1,84 2,41 2,75

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,90 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,33 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 12,16 13,06 11,67

Matematik-1 30 9 14 5,50 18 7,66 7,62 8,14

Fizik 10 0 0 0,00 0 1,79 2,06 2,53

Kimya 10 3 1 2,75 28 2,04 2,17 2,32

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 2,88 3,70 3,29

TYT Fen 30 7 4 6,00 20 6,71 7,93 8,15

Toplam: 120 53 36 44,00 37 40,67 39,57 39,95

TYT Türkçe CDabdCAaeDEaBaaEECb BADBBED BD

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal bCEBDdDdeBCAebbADddD EBDC E CD

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik bEc CAcc Aaada aAEaAbaDB eb   

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen           BAEb      eBEe AA e 

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 9 63

Edebiyat 30 19 9 63

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 2 1 67
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 2 5 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 9 60

Tarih-1 11 7 4 64

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 2 1 67
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 5 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 9 14 30

Matematik-1 30 9 14 30

Binom açılımını yapar. 4 1 2 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 4 3 57
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 2 3 33
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 2 6 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 7 4 23

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 0 0

Kimya 10 3 1 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 1 30

Biyoloji 10 4 3 40

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 0 50
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 0 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF ASLAN 407 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,770 241,030 13 42 42 50 2614

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 8 11,00 37 14,87 14,48 12,70

Tarih-1 11 8 3 7,25 66 5,09 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 1,84 2,41 2,75

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,90 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 2,33 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 13 6 11,50 38 12,16 13,06 11,67

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 7,66 7,62 8,14

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,79 2,06 2,53

Kimya 10 1 1 0,75 8 2,04 2,17 2,32

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 2,88 3,70 3,29

TYT Fen 30 4 6 2,50 8 6,71 7,93 8,15

Toplam: 120 44 26 37,50 31 40,67 39,57 39,95

TYT Türkçe EDDeACab    B A ABCEa B d cDbd

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal ABdCAeBEDDdB  b     EC Ea Cb  

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik bEDB aAC  a eE AE DaB AD E bE 

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen E  eeea  A  e    E   B    a   

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 8 43

Edebiyat 30 13 8 43

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 2 0 67
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 3 2 38
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 13 6 43

Tarih-1 11 8 3 73

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 2 1 67

Coğrafya-1 10 2 1 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 0 20

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin anlamını açıklar. 3 1 1 33
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 1 33
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 14 6 47

Matematik-1 30 14 6 47

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 4 3 40
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 4 1 67
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 0 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 3 2 43
Binom açılımını yapar. 4 2 0 50

TYT Fen 30 4 6 13

Fizik 10 2 4 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 0 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 1 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 1 10

Biyoloji 10 1 1 10

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 0 50
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 0 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 0 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ENGİN TÜRKMEN 356 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,203 241,030 5 17 17 22 1913

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 23 6 21,50 72 14,87 14,48 12,70

Tarih-1 11 9 1 8,75 80 5,09 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 1,84 2,41 2,75

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,90 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,33 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 18 8 16,00 53 12,16 13,06 11,67

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 7,66 7,62 8,14

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,79 2,06 2,53

Kimya 10 3 1 2,75 28 2,04 2,17 2,32

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 2,88 3,70 3,29

TYT Fen 30 10 11 7,25 24 6,71 7,93 8,15

Toplam: 120 60 33 51,75 43 40,67 39,57 39,95

TYT Türkçe CDaAACdE DEDBcdEECAABADBBEDdBc

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal ECEBDAeEA CA EaAea  CEBaCcEdCe

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik EaA  Ac D  aE   A  eD ecee CB 

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen EaCc eAbc  bE   C  Bdc eBAbEDe

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 6 77

Edebiyat 30 23 6 77

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 3 0 100
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 6 1 75
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 18 8 60

Tarih-1 11 9 1 82

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 2 1 67
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 3 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 0 60
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

TYT Matematik 30 9 8 30

Matematik-1 30 9 8 30

Binom açılımını yapar. 4 3 0 75
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 0 4 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 2 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 2 1 33
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 2 2 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen 30 10 11 33

Fizik 10 3 5 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 2 0

Kimya 10 3 1 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 1 30

Biyoloji 10 4 5 40

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 1 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA İLERİ 337 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,000 241,030 4 13 13 18 1738

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 19 8 17,00 57 14,87 14,48 12,70

Tarih-1 11 7 4 6,00 55 5,09 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 1,84 2,41 2,75

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,90 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 2,33 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 14 12 11,00 37 12,16 13,06 11,67

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 7,66 7,62 8,14

Fizik 10 5 2 4,50 45 1,79 2,06 2,53

Kimya 10 3 3 2,25 23 2,04 2,17 2,32

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 2,88 3,70 3,29

TYT Fen 30 14 8 12,00 40 6,71 7,93 8,15

Toplam: 120 62 36 53,00 44 40,67 39,57 39,95

TYT Türkçe CDE Aee CDEDBaCadCAABAD eEcCBe

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal ECEcDAcdcBCAdEddbB  bcBcCc  CD

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik  EAE Acecc EEdC d BADb B DbCBB

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen EeCb  A BE AEb  Ce eeBEAcAAEe 

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 8 63

Edebiyat 30 19 8 63

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 2 1 67
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 7 0 88
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 14 12 47

Tarih-1 11 7 4 64

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 2 1 67
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 5 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin anlamını açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 15 8 50

Matematik-1 30 15 8 50

Binom açılımını yapar. 4 3 0 75
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 2 3 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 3 2 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 6 2 60
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 14 8 47

Fizik 10 5 2 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 2 0 67

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 3 30

Biyoloji 10 6 3 60

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 1 50
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA YILMAZ 336 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,110 241,030 9 29 29 35 2299

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 17 2 16,50 55 14,87 14,48 12,70

Tarih-1 11 8 1 7,75 70 5,09 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 1,84 2,41 2,75

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,90 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,33 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 18 3 17,25 58 12,16 13,06 11,67

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 7,66 7,62 8,14

Fizik 10 0 0 0,00 0 1,79 2,06 2,53

Kimya 10 2 1 1,75 18 2,04 2,17 2,32

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 2,88 3,70 3,29

TYT Fen 30 3 2 2,50 8 6,71 7,93 8,15

Toplam: 120 47 9 44,75 37 40,67 39,57 39,95

TYT Türkçe EDD    Dd ECB A  BCEBc E  BDDB

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal  BECACB DDb ba    C  CAEDBCDBE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik b DB      DB   A  DaB A     E 

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen               CdE   eB        

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 2 57

Edebiyat 30 17 2 57

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 2 0 67
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 1 0 13
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 3 60

Tarih-1 11 8 1 73

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 2 1 67

Coğrafya-1 10 1 2 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 0 20

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 3 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 2 30

Matematik-1 30 9 2 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 2 1 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 3 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 3 1 43
Binom açılımını yapar. 4 1 0 25

TYT Fen 30 3 2 10

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 1 20

Biyoloji 10 1 1 10

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 0 50
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 0 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 0 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR AKGLL 329 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,728 241,030 18 56 56 65 3040

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 9 12,75 43 14,87 14,48 12,70

Tarih-1 11 6 3 5,25 48 5,09 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 1,84 2,41 2,75

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,90 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,33 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 12,16 13,06 11,67

Matematik-1 30 9 11 6,25 21 7,66 7,62 8,14

Fizik 10 3 6 1,50 15 1,79 2,06 2,53

Kimya 10 2 7 0,25 3 2,04 2,17 2,32

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 2,88 3,70 3,29

TYT Fen 30 7 21 1,75 6 6,71 7,93 8,15

Toplam: 120 48 49 35,75 30 40,67 39,57 39,95

TYT Türkçe EDe AC D  E eAAC aCEcacdCDdDbB

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal ABd dC EDeEBca  D bEECeEDaCDBE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik A DadDAd  e CEcAd Dac  b  Abc 

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen cBACeeb cdeAaceA adbeaaaBecAcd

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 9 50

Edebiyat 30 15 9 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 1 1 33
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 4 0 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 17 8 57

Tarih-1 11 6 3 55

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 2 1 67

Coğrafya-1 10 4 3 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 1 40

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 3 2 1 67
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 3 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 11 30

Matematik-1 30 9 11 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 3 5 30
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 4 1 67
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 1 4 14
Binom açılımını yapar. 4 1 0 25

TYT Fen 30 7 21 23

Fizik 10 3 6 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0

Kimya 10 2 7 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 7 20

Biyoloji 10 2 8 20

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 1 50
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 1 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 2 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT CAN CEVİZ 359 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,650 241,030 25 73 73 87 3889

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 9 11,75 39 14,87 14,48 12,70

Tarih-1 11 4 3 3,25 30 5,09 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 1,84 2,41 2,75

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,90 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,33 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 11 5 9,75 33 12,16 13,06 11,67

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 7,66 7,62 8,14

Fizik 10 2 3 1,25 13 1,79 2,06 2,53

Kimya 10 1 1 0,75 8 2,04 2,17 2,32

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 2,88 3,70 3,29

TYT Fen 30 3 4 2,00 7 6,71 7,93 8,15

Toplam: 120 31 21 25,75 21 40,67 39,57 39,95

TYT Türkçe CbacdaAa DE BaC E   BADBcE dBD

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal dCEB A c  e   b      cBDC EBCD

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik          A        aA  c  b  B 

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen Ed eC   d   E   a             

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 9 47

Edebiyat 30 14 9 47

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 1 1 33
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 1 3 13
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 11 5 37

Tarih-1 11 4 3 36

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 0 1 0
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 3 3 10

Matematik-1 30 3 3 10

Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 2 1 33
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 1 1 10
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 3 4 10

Fizik 10 2 3 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 1 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 1 10

Biyoloji 10 0 0 0

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 0 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 0 0
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 0 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 0 0
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AKGÜL 347 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,988 241,030 1 2 2 3 1022

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 23 5 21,75 73 14,87 14,48 12,70

Tarih-1 11 7 3 6,25 57 5,09 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 6 0 6,00 60 1,84 2,41 2,75

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,90 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,33 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 19 5 17,75 59 12,16 13,06 11,67

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 7,66 7,62 8,14

Fizik 10 6 1 5,75 58 1,79 2,06 2,53

Kimya 10 5 1 4,75 48 2,04 2,17 2,32

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 2,88 3,70 3,29

TYT Fen 30 21 2 20,50 68 6,71 7,93 8,15

Toplam: 120 76 16 72,00 60 40,67 39,57 39,95

TYT Türkçe eDaAACAE DED cadECAABADBBEDCBD

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal bCE DADdAaCA  EA BBD EBaC EeCD

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik EcA a    A EE d A BADaD CD  B 

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen E   CAAbBEBAED  e  BCBEABAAEDC

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 5 77

Edebiyat 30 23 5 77

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 2 1 67
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 6 1 75
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 0 2 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 19 5 63

Tarih-1 11 7 3 64

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 2 1 67
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 6 0 60

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 0 40
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 13 4 43

Matematik-1 30 13 4 43

Binom açılımını yapar. 4 2 0 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 1 3 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 5 0 83
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 4 1 40
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen 30 21 2 70

Fizik 10 6 1 60

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 0 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 3 0 100

Kimya 10 5 1 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 1 50

Biyoloji 10 10 0 100

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 2 0 100
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİN GÜNDEŞ 353 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,978 241,030 6 18 18 23 1984

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 16 8 14,00 47 14,87 14,48 12,70

Tarih-1 11 2 2 1,50 14 5,09 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 1,84 2,41 2,75

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,90 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,33 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 10 7 8,25 28 12,16 13,06 11,67

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 7,66 7,62 8,14

Fizik 10 1 1 0,75 8 1,79 2,06 2,53

Kimya 10 4 1 3,75 38 2,04 2,17 2,32

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 2,88 3,70 3,29

TYT Fen 30 10 6 8,50 28 6,71 7,93 8,15

Toplam: 120 53 28 46,00 38 40,67 39,57 39,95

TYT Türkçe ED d C DeAEeBbAC cCEcE EC dDbB

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal Ac  A c    Bd a DC a CAE  CDed

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik A DB cd BCDBbE cE DdBeADA AdEE

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen         bA  bBCA E  ea EBeeAAE

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 8 53

Edebiyat 30 16 8 53

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 1 1 33
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 3 2 38
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 10 7 33

Tarih-1 11 2 2 18

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 0 40

Felsefe 5 3 0 60

Felsefenin anlamını açıklar. 3 1 0 33
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 17 7 57

Matematik-1 30 17 7 57

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 5 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 3 3 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 2 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 4 3 57
Binom açılımını yapar. 4 3 0 75

TYT Fen 30 10 6 33

Fizik 10 1 1 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 0 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 1 0

Kimya 10 4 1 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 1 40

Biyoloji 10 5 4 50

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 1 50
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FAHRİYE AKSOY 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,280 241,030 12 39 39 46 2525

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 18 12 15,00 50 14,87 14,48 12,70

Tarih-1 11 5 3 4,25 39 5,09 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 1,84 2,41 2,75

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,90 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,33 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 14 8 12,00 40 12,16 13,06 11,67

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 7,66 7,62 8,14

Fizik 10 6 3 5,25 53 1,79 2,06 2,53

Kimya 10 2 2 1,50 15 2,04 2,17 2,32

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 2,88 3,70 3,29

TYT Fen 30 14 9 11,75 39 6,71 7,93 8,15

Toplam: 120 53 32 45,00 38 40,67 39,57 39,95

TYT Türkçe eDaAAbddaDEeBBCdddAABADBdEDdBD

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal ECEe A b cCA  bdaB  bEBDC EdCD

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik  EA  Adea   E     BA     D    

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen EeC CbADBddAEb      CcEABecEDe

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 12 60

Edebiyat 30 18 12 60

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 0 3 0
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 5 3 63
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 14 8 47

Tarih-1 11 5 3 45

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 1 0 33
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 2 4 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 1 20
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 7 3 23

Matematik-1 30 7 3 23

Binom açılımını yapar. 4 2 0 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 1 2 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 1 0 17
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 3 0 30
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 14 9 47

Fizik 10 6 3 60

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 0 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 2 33

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 2 20

Biyoloji 10 6 4 60

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 2 0 100
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 1 50
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM NUR ÖZKAN 348 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,903 241,030 14 44 44 52 2665

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 16 9 13,75 46 14,87 14,48 12,70

Tarih-1 11 5 4 4,00 36 5,09 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 1,84 2,41 2,75

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,90 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 2,33 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 12,16 13,06 11,67

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 7,66 7,62 8,14

Fizik 10 4 3 3,25 33 1,79 2,06 2,53

Kimya 10 7 2 6,50 65 2,04 2,17 2,32

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 2,88 3,70 3,29

TYT Fen 30 14 12 11,00 37 6,71 7,93 8,15

Toplam: 120 53 38 43,50 36 40,67 39,57 39,95

TYT Türkçe ED eACaDAeEaB A A CEadBE cdDeB

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal c ECAdaE eEBABeA  abECcEDcCD  

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik AEDBa b   DBab  E aaa  D    a 

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen dB Cee  DABAbBCAEEe eadcdeDAcE

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 9 53

Edebiyat 30 16 9 53

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 1 1 33
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 3 3 38
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 15 9 50

Tarih-1 11 5 4 45

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 1 1 33

Coğrafya-1 10 5 3 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 1 40

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 3 2 1 67
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 0 67
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 8 8 27

Matematik-1 30 8 8 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 5 2 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 2 2 33
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 0 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 0 4 0
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 14 12 47

Fizik 10 4 3 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 1 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 7 2 70

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 7 2 70

Biyoloji 10 3 7 30

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 1 50
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 1 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AKKUŞ 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,360 241,030 16 49 49 58 2877

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 19 11 16,25 54 14,87 14,48 12,70

Tarih-1 11 9 2 8,50 77 5,09 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 1,84 2,41 2,75

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,90 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 2,33 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 12 3 11,25 38 12,16 13,06 11,67

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 7,66 7,62 8,14

Fizik 10 2 5 0,75 8 1,79 2,06 2,53

Kimya 10 3 3 2,25 23 2,04 2,17 2,32

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 2,88 3,70 3,29

TYT Fen 30 7 16 3,00 10 6,71 7,93 8,15

Toplam: 120 45 35 36,25 30 40,67 39,57 39,95

TYT Türkçe eDEAAdddCDEDBBeaEdeABADadEDdBD

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal dCEBDADbABC          E D b  C 

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik         DA E   aA BbDae  c  B 

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen Ee ea Ac aBAEe  e  aedcAaAbdae

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 11 63

Edebiyat 30 19 11 63

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 1 2 33
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 6 2 75
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 12 3 40

Tarih-1 11 9 2 82

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 2 1 67
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 25

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 0 33

TYT Matematik 30 7 5 23

Matematik-1 30 7 5 23

Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 5 1 83
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 1 2 10
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 7 16 23

Fizik 10 2 5 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 1 0

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 3 30

Biyoloji 10 2 8 20

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 2 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 1 50
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 1 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİERA 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,390 241,030 23 71 71 84 3750

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 9 9 6,75 23 14,87 14,48 12,70

Tarih-1 11 1 1 0,75 7 5,09 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 1,84 2,41 2,75

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,90 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,33 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 6 4 5,00 17 12,16 13,06 11,67

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 7,66 7,62 8,14

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 1,79 2,06 2,53

Kimya 10 1 0 1,00 10 2,04 2,17 2,32

Biyoloji 10 2 0 2,00 20 2,88 3,70 3,29

TYT Fen 30 3 3 2,25 8 6,71 7,93 8,15

Toplam: 120 29 22 23,50 20 40,67 39,57 39,95

TYT Türkçe       AEdD eccebE b B D cED Bb

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal bC                   bBDC EeCa

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik  E   A  D   dBCaAEBbD cB ee B 

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen  e  e  a    E       C    A    

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 9 30

Edebiyat 30 9 9 30

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 0 1 0
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 1 0 33
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 0 2 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 6 4 20

Tarih-1 11 1 1 9

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 0 1 0
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

TYT Matematik 30 11 6 37

Matematik-1 30 11 6 37

Binom açılımını yapar. 4 1 0 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 2 1 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 3 1 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 4 4 40
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 3 3 10

Fizik 10 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 0 10

Biyoloji 10 2 0 20

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 0 50
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 0 0
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 0 50
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 0 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 0 0
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
METE BİB* 360 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,478 241,030 8 28 28 34 2234

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 7 13,25 44 14,87 14,48 12,70

Tarih-1 11 5 2 4,50 41 5,09 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 1,84 2,41 2,75

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,90 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 2,33 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 11 4 10,00 33 12,16 13,06 11,67

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 7,66 7,62 8,14

Fizik 10 3 4 2,00 20 1,79 2,06 2,53

Kimya 10 1 0 1,00 10 2,04 2,17 2,32

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 2,88 3,70 3,29

TYT Fen 30 6 6 4,50 15 6,71 7,93 8,15

Toplam: 120 47 21 41,75 35 40,67 39,57 39,95

TYT Türkçe dDa   dE DEDBBbEE  AcADBcE e D

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal cC BDA b B   E  bB   E D A  Cb

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik EE  CA  DA EE CaAEBbDaDB  e   

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen Eeaee A  E  E       Cd  B   a 

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 7 50

Edebiyat 30 15 7 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 1 1 33
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 2 1 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 11 4 37

Tarih-1 11 5 2 45

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 1 1 33
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 1 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 0 20
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 3 0 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 25

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 1 33

TYT Matematik 30 15 4 50

Matematik-1 30 15 4 50

Binom açılımını yapar. 4 2 0 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 4 1 57
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 4 1 67
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 4 2 40
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 6 6 20

Fizik 10 3 4 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 0 33

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 0 10

Biyoloji 10 2 2 20

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 0 50
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 0 50
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 0 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN GÜNEL 357 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,363 241,030 2 4 4 5 1106

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 23 3 22,25 74 14,87 14,48 12,70

Tarih-1 11 6 4 5,00 45 5,09 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 1,84 2,41 2,75

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,90 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,33 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 20 7 18,25 61 12,16 13,06 11,67

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 7,66 7,62 8,14

Fizik 10 7 2 6,50 65 1,79 2,06 2,53

Kimya 10 5 3 4,25 43 2,04 2,17 2,32

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 2,88 3,70 3,29

TYT Fen 30 14 7 12,25 41 6,71 7,93 8,15

Toplam: 120 72 24 66,00 55 40,67 39,57 39,95

TYT Türkçe EDDCACEDAAECBAe cBCEBdB CDB D 

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal AcECb BdDbEB BcADCd ECAEcBCDBE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik AEDB cbCdCbB EcAEdDCBdAD      

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen EB CcDCEbAB DBdAEd cABb c     

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 3 77

Edebiyat 30 23 3 77

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 5 2 63
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 7 67

Tarih-1 11 6 4 55

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 2 1 67

Coğrafya-1 10 6 2 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 3 2 1 67
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 3 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 15 7 50

Matematik-1 30 15 7 50

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 5 3 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 4 2 67
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 2 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 3 1 43
Binom açılımını yapar. 4 1 0 25

TYT Fen 30 14 7 47

Fizik 10 7 2 70

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 2 0 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 5 3 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 3 50

Biyoloji 10 2 2 20

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 0 50
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 0 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 0 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖKKEŞ NAR 355 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,000 241,030 10 33 33 40 2421

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 20 7 18,25 61 14,87 14,48 12,70

Tarih-1 11 8 3 7,25 66 5,09 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 1 9 -1,25 -13 1,84 2,41 2,75

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,90 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,33 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 16 14 12,50 42 12,16 13,06 11,67

Matematik-1 30 9 12 6,00 20 7,66 7,62 8,14

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 1,79 2,06 2,53

Kimya 10 5 2 4,50 45 2,04 2,17 2,32

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 2,88 3,70 3,29

TYT Fen 30 10 11 7,25 24 6,71 7,93 8,15

Toplam: 120 55 44 44,00 37 40,67 39,57 39,95

TYT Türkçe CDa dCAaeDEaBBdEECb BADBBED BD

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal bCcBDADEAcCcdbaecadDeEBDCcEBCe

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik bEc CAcc Aaa a aAEaAb DB eb   

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen d C  cdbacBAEb bC  BCdcAdAA   

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 7 67

Edebiyat 30 20 7 67

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 2 1 67
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 2 4 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 16 14 53

Tarih-1 11 8 3 73

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 2 1 67
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 1 9 10

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 4 20
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 9 12 30

Matematik-1 30 9 12 30

Binom açılımını yapar. 4 1 2 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 4 2 57
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 2 3 33
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 2 5 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 10 11 33

Fizik 10 1 6 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 3 0

Kimya 10 5 2 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 2 50

Biyoloji 10 4 3 40

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 1 50
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 0 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 0 0
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PERİHAN BAŞIAÇIK 324 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,733 241,030 20 62 62 74 3339

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 12 5 10,75 36 14,87 14,48 12,70

Tarih-1 11 1 6 -0,50 -5 5,09 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 1,84 2,41 2,75

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,90 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,33 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 8 10 5,50 18 12,16 13,06 11,67

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 7,66 7,62 8,14

Fizik 10 2 0 2,00 20 1,79 2,06 2,53

Kimya 10 1 0 1,00 10 2,04 2,17 2,32

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 2,88 3,70 3,29

TYT Fen 30 8 3 7,25 24 6,71 7,93 8,15

Toplam: 120 36 21 30,75 26 40,67 39,57 39,95

TYT Türkçe EDD  C bd          EaEBECDeDDa

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal  acCd db  cdd  A     C EDBCedE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik A D   c   DB        c AD EAb  

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen  B       A     A    ea EBeDAA 

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 5 40

Edebiyat 30 12 5 40

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 1 1 33
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 2 0 67
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 0 0 0
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 8 10 27

Tarih-1 11 1 6 9

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 2 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 0 20

Felsefe 5 4 0 80

Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 3 27

Matematik-1 30 8 3 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 3 0 30
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 1 1 17
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 0 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 0 2 0
Binom açılımını yapar. 4 3 0 75

TYT Fen 30 8 3 27

Fizik 10 2 0 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 0 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 0 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 0 10

Biyoloji 10 5 3 50

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 1 50
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 1 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET ORÇAN 345 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,053 241,030 21 66 66 78 3453

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 16 9 13,75 46 14,87 14,48 12,70

Tarih-1 11 5 0 5,00 45 5,09 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 1,84 2,41 2,75

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,90 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,33 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 12 3 11,25 38 12,16 13,06 11,67

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 7,66 7,62 8,14

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 1,79 2,06 2,53

Kimya 10 1 1 0,75 8 2,04 2,17 2,32

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 2,88 3,70 3,29

TYT Fen 30 8 7 6,25 21 6,71 7,93 8,15

Toplam: 120 39 24 33,00 28 40,67 39,57 39,95

TYT Türkçe EDe AdaDA E B bC aCEabBECDcDDa

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal    CACB D   A      cEC cD CDdE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik AEDa a      e eb              

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen   e ee  a      d E  eBdEBCDA E

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 9 53

Edebiyat 30 16 9 53

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 0 2 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 2 2 25
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 12 3 40

Tarih-1 11 5 0 45

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 1 0 33

Coğrafya-1 10 2 1 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 0 20

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin anlamını açıklar. 3 2 0 67
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 5 10

Matematik-1 30 3 5 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 3 2 30
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 0 3 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 0 0 0
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 8 7 27

Fizik 10 0 4 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 1 10

Biyoloji 10 7 2 70

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 2 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEBİHA GÜL ARDIÇ 344 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,263 241,030 3 9 9 13 1637

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 18 9 15,75 53 14,87 14,48 12,70

Tarih-1 11 3 4 2,00 18 5,09 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 1,84 2,41 2,75

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,90 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,33 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 11 7 9,25 31 12,16 13,06 11,67

Matematik-1 30 19 8 17,00 57 7,66 7,62 8,14

Fizik 10 1 1 0,75 8 1,79 2,06 2,53

Kimya 10 4 1 3,75 38 2,04 2,17 2,32

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 2,88 3,70 3,29

TYT Fen 30 10 4 9,00 30 6,71 7,93 8,15

Toplam: 120 58 28 51,00 43 40,67 39,57 39,95

TYT Türkçe ED d CEDeAEeBbACAcCEcEeEC dDbB

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal cc  A cE DcBA   a  aE AE  CDdE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik AaDB cdCBCDBbE cE DdBeADAEAdEE

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen         bA  bBCA E     EBeeAAE

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 9 60

Edebiyat 30 18 9 60

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 1 1 33
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 5 2 63
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 11 7 37

Tarih-1 11 3 4 27

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 1 1 33

Coğrafya-1 10 3 2 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 1 20

Felsefe 5 2 0 40

Felsefenin anlamını açıklar. 3 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 19 8 63

Matematik-1 30 19 8 63

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 6 2 60
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 3 3 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 2 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 4 3 57
Binom açılımını yapar. 4 4 0 100

TYT Fen 30 10 4 33

Fizik 10 1 1 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 0 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 1 0

Kimya 10 4 1 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 1 40

Biyoloji 10 5 2 50

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 0 50
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE 335 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,308 241,030 24 72 72 86 3873

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 9 12,75 43 14,87 14,48 12,70

Tarih-1 11 5 3 4,25 39 5,09 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 1,84 2,41 2,75

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,90 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,33 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 12 6 10,50 35 12,16 13,06 11,67

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 7,66 7,62 8,14

Toplam: 120 29 15 25,25 21 40,67 39,57 39,95

TYT Türkçe eD  AedE DEDBBeEEdAcBAD B  daa

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal bCEB A dAa A         EBaCbEBCe

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik   A                      D    

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 9 50

Edebiyat 30 15 9 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 1 2 33
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 3 2 38
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 6 40

Tarih-1 11 5 3 45

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 0 1 0
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 1 0 10

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 0 20
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 2 0 7

Matematik-1 30 2 0 7

Binom açılımını yapar. 4 1 0 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 1 0 10
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA GÜNEŞ 334 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,235 241,030 7 26 26 32 2196

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 21 7 19,25 64 14,87 14,48 12,70

Tarih-1 11 6 4 5,00 45 5,09 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 1,84 2,41 2,75

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,90 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,33 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 17 10 14,50 48 12,16 13,06 11,67

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 7,66 7,62 8,14

Fizik 10 1 4 0,00 0 1,79 2,06 2,53

Kimya 10 2 0 2,00 20 2,04 2,17 2,32

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 2,88 3,70 3,29

TYT Fen 30 9 6 7,50 25 6,71 7,93 8,15

Toplam: 120 54 26 47,50 40 40,67 39,57 39,95

TYT Türkçe dDDaAe DAeEeBAACdBCEBEBECDBDb 

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal  cECAeBEDeb caeAD CdECcEDBCDdE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik A D   A   bB    E   B  Dc   c 

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen da Cd    bB      E  AB cc DAAE

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 7 70

Edebiyat 30 21 7 70

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 1 2 33
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 4 3 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 17 10 57

Tarih-1 11 6 4 55

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 1 2 33

Coğrafya-1 10 4 4 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 0 80

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 3 23

Matematik-1 30 7 3 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 3 1 30
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 2 0 33
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 0 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 1 2 14
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 9 6 30

Fizik 10 1 4 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0

Kimya 10 2 0 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 0 20

Biyoloji 10 6 2 60

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 1 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 0 50
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VİLDOŞ 351 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,473 241,030 26 77 77 92 4170

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 13 6,75 23 14,87 14,48 12,70

Tarih-1 11 5 1 4,75 43 5,09 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 1,84 2,41 2,75

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,90 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,33 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 14 9 11,75 39 12,16 13,06 11,67

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 7,66 7,62 8,14

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,79 2,06 2,53

Kimya 10 1 0 1,00 10 2,04 2,17 2,32

Biyoloji 10 3 0 3,00 30 2,88 3,70 3,29

TYT Fen 30 6 4 5,00 17 6,71 7,93 8,15

Toplam: 120 32 26 25,50 21 40,67 39,57 39,95

TYT Türkçe EDe  eaDdcE B A  aeEccB CDdced

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal  e CA  E DEcABDbD eb CccDBCedE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik                          EA   

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen EBcbee           E         AAE

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 13 33

Edebiyat 30 10 13 33

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 0 2 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 1 2 13
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 14 9 47

Tarih-1 11 5 1 45

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 2 0 67

Coğrafya-1 10 4 4 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 0 7

Matematik-1 30 2 0 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 0 0 0
Binom açılımını yapar. 4 2 0 50

TYT Fen 30 6 4 20

Fizik 10 2 4 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 1 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 0 10

Biyoloji 10 3 0 30

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 0 50
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 0 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 0 50
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YSUMYE 339 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,068 241,030 17 50 50 59 2925

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 21 9 18,75 63 14,87 14,48 12,70

Tarih-1 11 8 3 7,25 66 5,09 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 1,84 2,41 2,75

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,90 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,33 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 18 11 15,25 51 12,16 13,06 11,67

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 7,66 7,62 8,14

Fizik 10 4 4 3,00 30 1,79 2,06 2,53

Kimya 10 1 2 0,50 5 2,04 2,17 2,32

Biyoloji 10 1 6 -0,50 -5 2,88 3,70 3,29

TYT Fen 30 6 12 3,00 10 6,71 7,93 8,15

Toplam: 120 48 38 38,50 32 40,67 39,57 39,95

TYT Türkçe CDabAedEbDEDBBdEECAABADcBEcCBc

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal ECEdDADdcBCAdEdAbB abbBDCbEdCD

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik  b    c D         Bbb ca D    

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen EeCb  ebBEa E      edcdda c D 

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 9 70

Edebiyat 30 21 9 70

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 2 1 67
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 5 3 63
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 18 11 60

Tarih-1 11 8 3 73

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 3 0 100
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 5 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 3 6 10

Matematik-1 30 3 6 10

Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 0 4 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 1 0 17
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 1 2 10
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 6 12 20

Fizik 10 4 4 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 2 0 67

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 2 10

Biyoloji 10 1 6 10

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 2 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 0 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BOZDAĞ 406 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,193 241,030 15 48 48 57 2770

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 19 11 16,25 54 14,87 14,48 12,70

Tarih-1 11 10 1 9,75 89 5,09 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 1 6 -0,50 -5 1,84 2,41 2,75

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,90 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,33 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 12,16 13,06 11,67

Matematik-1 30 9 11 6,25 21 7,66 7,62 8,14

Fizik 10 1 3 0,25 3 1,79 2,06 2,53

Kimya 10 2 8 0,00 0 2,04 2,17 2,32

Biyoloji 10 0 4 -1,00 -10 2,88 3,70 3,29

TYT Fen 30 3 15 -0,75 -3 6,71 7,93 8,15

Toplam: 120 49 46 37,50 31 40,67 39,57 39,95

TYT Türkçe EDDeACEDAAbCdcACAcdEcdBECbBDad

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal AcECACBEDDEaecbA  ba CcEbBCDBE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik AEDaaaA   eBbEaA  DCaa a   aa 

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen de    C  dBdbaebbEbcb   d ee  

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 11 63

Edebiyat 30 19 11 63

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 6 2 75
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 18 9 60

Tarih-1 11 10 1 91

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 3 0 100

Coğrafya-1 10 1 6 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 1 20

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 3 2 1 67
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 3 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 11 30

Matematik-1 30 9 11 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 3 4 30
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 4 2 67
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 2 4 29
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 3 15 10

Fizik 10 1 3 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0

Kimya 10 2 8 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 8 20

Biyoloji 10 0 4 0

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 0 1 0
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 0 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 0 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA TÜRKMEN 325 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,925 241,030 19 58 58 69 3212

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 14 10,50 35 14,87 14,48 12,70

Matematik-1 30 13 11 10,25 34 7,66 7,62 8,14

Fizik 10 4 5 2,75 28 1,79 2,06 2,53

Kimya 10 1 1 0,75 8 2,04 2,17 2,32

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 2,88 3,70 3,29

TYT Fen 30 11 9 8,75 29 6,71 7,93 8,15

Toplam: 120 38 34 29,50 25 40,67 39,57 39,95

TYT Türkçe  DaA eddCDEadceaECbdBADBdEeCBb

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Matematik Ea  aAdeDeabE C AEBADbDB ea Bc

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen  eCeCbcbBEcA        CeacBAAED 

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 14 47

Edebiyat 30 14 14 47

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 0 2 0
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 4 3 50
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 13 11 43

Matematik-1 30 13 11 43

Binom açılımını yapar. 4 2 0 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 2 5 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 3 2 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 5 4 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 11 9 37

Fizik 10 4 5 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 2 1 67

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 1 10

Biyoloji 10 6 3 60

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜBEYDE ÖZBEK 346 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,533 241,030 22 70 70 83 3687

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 6 13,50 45 14,87 14,48 12,70

Tarih-1 11 4 2 3,50 32 5,09 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 0 2 -0,50 -5 1,84 2,41 2,75

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,90 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 3 -0,75 -19 2,33 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 8 7 6,25 21 12,16 13,06 11,67

Matematik-1 30 5 12 2,00 7 7,66 7,62 8,14

Fizik 10 4 4 3,00 30 1,79 2,06 2,53

Kimya 10 1 2 0,50 5 2,04 2,17 2,32

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 2,88 3,70 3,29

TYT Fen 30 9 9 6,75 23 6,71 7,93 8,15

Toplam: 120 37 34 28,50 24 40,67 39,57 39,95

TYT Türkçe CD  A dE DEDBceEE   BADBd D db

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal cCEB A    e   a b    EBDC  dda

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik  bA de aDeaaad    aAD De e    

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen  eCeCAea EccE        d eBAcED 

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 6 50

Edebiyat 30 15 6 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 2 0 67
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 2 0 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 8 7 27

Tarih-1 11 4 2 36

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 0 1 0
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 3 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 3 0

TYT Matematik 30 5 12 17

Matematik-1 30 5 12 17

Binom açılımını yapar. 4 1 1 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 1 4 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 0 3 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 2 4 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 9 9 30

Fizik 10 4 4 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 2 0 67

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 2 10

Biyoloji 10 4 3 40

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 0 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN KIR 376 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,008 241,030 12 45 45 53 2718

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 23 7 21,25 71 13,96 14,48 12,70

Tarih-1 11 7 4 6,00 55 4,73 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 2,37 2,41 2,75

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,97 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,21 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 16 11 13,25 44 12,28 13,06 11,67

Matematik-1 30 4 9 1,75 6 6,92 7,62 8,14

Fizik 10 2 3 1,25 13 1,98 2,06 2,53

Kimya 10 2 2 1,50 15 1,52 2,17 2,32

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 3,46 3,70 3,29

TYT Fen 30 7 11 4,25 14 6,96 7,93 8,15

Toplam: 120 50 38 40,50 34 39,86 39,57 39,95

TYT Türkçe dDDCACaDdAdCBAACABCEBdBEbDaDDB

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal eccCACBEDDbeA bAa eaEC EaBCDdE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik b D eae  bDB      ebB    c  a 

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen EB ee    e b    EEd eadc eaAAE

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 7 77

Edebiyat 30 23 7 77

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 7 1 88
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 16 11 53

Tarih-1 11 7 4 64

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 2 1 67

Coğrafya-1 10 3 5 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin anlamını açıklar. 3 2 1 67
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 9 13

Matematik-1 30 4 9 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 2 2 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 1 2 17
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 1 3 14
Binom açılımını yapar. 4 0 1 0

TYT Fen 30 7 11 23

Fizik 10 2 3 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 2 0 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 2 20

Biyoloji 10 3 6 30

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 1 50
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 1 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE Lİ MON 369 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,983 241,030 21 65 65 77 3373

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 11 10 8,50 28 13,96 14,48 12,70

Tarih-1 11 2 5 0,75 7 4,73 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 2,37 2,41 2,75

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,21 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 12 12 9,00 30 12,28 13,06 11,67

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 6,92 7,62 8,14

Fizik 10 0 0 0,00 0 1,98 2,06 2,53

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,52 2,17 2,32

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 3,46 3,70 3,29

TYT Fen 30 4 2 3,50 12 6,96 7,93 8,15

Toplam: 120 37 29 29,75 25 39,86 39,57 39,95

TYT Türkçe Ec   CEDded B A  dCEc B deBDed

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal   dCd  cDebdA bbD CaECAdDBCaeE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik AEDB aA   DB a c  DCBd     d  

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen                     A  Ede AA 

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 10 37

Edebiyat 30 11 10 37

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 1 0 33
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 2 1 25
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 12 40

Tarih-1 11 2 5 18

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 1 2 33

Coğrafya-1 10 4 4 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 1 60

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 5 33

Matematik-1 30 10 5 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 4 0 40
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 3 3 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 3 2 43
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 4 2 13

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 4 2 40

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 0 50
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 1 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEKTAŞ AKTAŞ 404 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,235 241,030 5 22 22 28 2144

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 20 8 18,00 60 13,96 14,48 12,70

Tarih-1 11 9 2 8,50 77 4,73 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 2,37 2,41 2,75

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 2,21 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 21 6 19,50 65 12,28 13,06 11,67

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 6,92 7,62 8,14

Fizik 10 3 1 2,75 28 1,98 2,06 2,53

Kimya 10 1 4 0,00 0 1,52 2,17 2,32

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 3,46 3,70 3,29

TYT Fen 30 8 7 6,25 21 6,96 7,93 8,15

Toplam: 120 57 28 50,00 42 39,86 39,57 39,95

TYT Türkçe CDEbACAEeDEDB  cECAABAcdeEDCdb

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal cCEBDADdABCACbEAbB DCEBDCc d D

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik     CAAaDA E  d A    aec ea B 

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen  eC   A  Ece b  a A  BEc A Ec 

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 8 67

Edebiyat 30 20 8 67

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 3 0 100
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 6 2 75
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 0 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 21 6 70

Tarih-1 11 9 2 82

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 2 1 67
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 7 2 70

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 25

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 1 33

TYT Matematik 30 8 7 27

Matematik-1 30 8 7 27

Binom açılımını yapar. 4 1 0 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 2 4 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 4 0 67
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 0 3 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 8 7 27

Fizik 10 3 1 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 0 33

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 4 10

Biyoloji 10 4 2 40

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 0 50
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 0 50
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL CR ŞAHİN 0 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,873 241,030 24 74 74 88 3968

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 12 12 9,00 30 13,96 14,48 12,70

Tarih-1 11 8 3 7,25 66 4,73 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 2,37 2,41 2,75

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,21 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 12,28 13,06 11,67

Fizik 10 4 3 3,25 33 1,98 2,06 2,53

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 1,52 2,17 2,32

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 3,46 3,70 3,29

TYT Fen 30 5 9 2,75 9 6,96 7,93 8,15

Toplam: 120 37 29 29,75 25 39,86 39,57 39,95

TYT Türkçe EDaCc aDd dCadA  BCEcdc  DdDDd

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal ecECAeBEDDEce DAD CEcCccDBCDBE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Fen EB e aC Ddd ad d     a    aA  

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 12 40

Edebiyat 30 12 12 40

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 1 1 33
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 2 3 25
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 8 67

Tarih-1 11 8 3 73

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 3 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 1 60

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 3 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 5 9 17

Fizik 10 4 3 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 2 0 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 4 0

Biyoloji 10 1 2 10

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 1 50
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 0 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 0 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU OKUDUCU 295 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,788 241,030 17 59 59 71 3291

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 7 7 5,25 18 13,96 14,48 12,70

Tarih-1 11 4 1 3,75 34 4,73 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 2,37 2,41 2,75

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,97 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 2,21 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 11 5 9,75 33 12,28 13,06 11,67

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 6,92 7,62 8,14

Fizik 10 4 1 3,75 38 1,98 2,06 2,53

Kimya 10 2 5 0,75 8 1,52 2,17 2,32

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,46 3,70 3,29

TYT Fen 30 13 8 11,00 37 6,96 7,93 8,15

Toplam: 120 42 28 35,00 29 39,86 39,57 39,95

TYT Türkçe  D     bd   B A  BedcdB  e  DB

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal  B Cd BE   d B A   a CcE BC dE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik AEDBcDb   DBba cE Dac A    Ca 

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen EeAC  C   B bcebE d Aa EBeDAAE

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 7 23

Edebiyat 30 7 7 23

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 1 1 33
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 0 0 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 1 0 13
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 11 5 37

Tarih-1 11 4 1 36

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 2 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 0 20

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin anlamını açıklar. 3 2 0 67
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 1 33
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 11 8 37

Matematik-1 30 11 8 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 5 2 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 3 3 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 2 3 29
Binom açılımını yapar. 4 1 0 25

TYT Fen 30 13 8 43

Fizik 10 4 1 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0

Kimya 10 2 5 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 5 20

Biyoloji 10 7 2 70

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 1 50
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DÖNE ÇAKIROĞLU 120 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,308 241,030 16 53 53 62 2975

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 21 7 19,25 64 13,96 14,48 12,70

Tarih-1 11 4 6 2,50 23 4,73 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 2,37 2,41 2,75

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,21 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 13 13 9,75 33 12,28 13,06 11,67

Matematik-1 30 7 13 3,75 13 6,92 7,62 8,14

Fizik 10 2 3 1,25 13 1,98 2,06 2,53

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 1,52 2,17 2,32

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 3,46 3,70 3,29

TYT Fen 30 3 7 1,25 4 6,96 7,93 8,15

Toplam: 120 44 40 34,00 28 39,86 39,57 39,95

TYT Türkçe EDD cCaDdAEC bACABeEcEcECDBDDB

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal A dCAedEebbeA bee Cd CcEDBCDdE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik A ca Dbbdb daE  d e  dAebE  EE

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen E  C ee  ba  d e    Aa        

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 7 70

Edebiyat 30 21 7 70

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 2 0 67
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 4 3 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 13 13 43

Tarih-1 11 4 6 36

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 0 3 0

Coğrafya-1 10 2 5 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 13 23

Matematik-1 30 7 13 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 1 5 10
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 2 3 33
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 2 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 1 3 14
Binom açılımını yapar. 4 3 0 75

TYT Fen 30 3 7 10

Fizik 10 2 3 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 0 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 1 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 3 0

Biyoloji 10 1 1 10

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 0 1 0
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 0 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 0 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUYGU YAKAR 377 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,168 241,030 25 75 75 89 4048

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 17 13 13,75 46 13,96 14,48 12,70

Tarih-1 11 7 4 6,00 55 4,73 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 2,37 2,41 2,75

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,21 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 16 14 12,50 42 12,28 13,06 11,67

Matematik-1 30 3 18 -1,50 -5 6,92 7,62 8,14

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,98 2,06 2,53

Kimya 10 1 4 0,00 0 1,52 2,17 2,32

Biyoloji 10 1 7 -0,75 -8 3,46 3,70 3,29

TYT Fen 30 5 18 0,50 2 6,96 7,93 8,15

Toplam: 120 41 63 25,25 21 39,86 39,57 39,95

TYT Türkçe CDdAAaAECDEcBadaEdbcBADBBcDdda

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal ECcBDADccBeAdbbAcdaDbEcDCAEdCe

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik  bcEdAd ce dd bcc abeCa  ea d 

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen EedbbAbDdadb c  eD  edddacA e 

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 13 57

Edebiyat 30 17 13 57

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 1 2 33
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 4 4 50
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 16 14 53

Tarih-1 11 7 4 64

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 3 0 100
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

TYT Matematik 30 3 18 10

Matematik-1 30 3 18 10

Binom açılımını yapar. 4 2 1 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 1 4 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 0 6 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 0 6 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 5 18 17

Fizik 10 3 7 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 2 33

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 4 10

Biyoloji 10 1 7 10

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 2 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 0 2 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 0 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ÇUKADAR 375 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,830 241,030 19 61 61 73 3335

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 11 6 9,50 32 13,96 14,48 12,70

Tarih-1 11 5 1 4,75 43 4,73 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 2,37 2,41 2,75

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,21 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 13 3 12,25 41 12,28 13,06 11,67

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 6,92 7,62 8,14

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 1,98 2,06 2,53

Kimya 10 1 1 0,75 8 1,52 2,17 2,32

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 3,46 3,70 3,29

TYT Fen 30 9 5 7,75 26 6,96 7,93 8,15

Toplam: 120 39 17 34,75 29 39,86 39,57 39,95

TYT Türkçe EDD   dDA   B A  B E ac eDc Dd

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal    CACB D bc         CdEDBCDBE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik AEDa      DBe       Be        

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen d   ee           Eb AB EBaDAAE

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 6 37

Edebiyat 30 11 6 37

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 1 0 33
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 1 1 13
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 0 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 13 3 43

Tarih-1 11 5 1 45

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 1 1 33

Coğrafya-1 10 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 3 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 3 20

Matematik-1 30 6 3 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 4 1 40
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 1 1 17
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 1 1 14
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 9 5 30

Fizik 10 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 1 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 1 10

Biyoloji 10 8 1 80

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFE ÇOMRUK 366 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,055 241,030 10 41 41 49 2588

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 23 7 21,25 71 13,96 14,48 12,70

Tarih-1 11 5 6 3,50 32 4,73 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 2,37 2,41 2,75

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,21 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 17 13 13,75 46 12,28 13,06 11,67

Matematik-1 30 7 19 2,25 8 6,92 7,62 8,14

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 1,98 2,06 2,53

Kimya 10 3 7 1,25 13 1,52 2,17 2,32

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,46 3,70 3,29

TYT Fen 30 10 20 5,00 17 6,96 7,93 8,15

Toplam: 120 57 59 42,25 35 39,86 39,57 39,95

TYT Türkçe CDaAAeAECDEDBaCaECdABADBBEcCdD

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal bCdBbAaEcaCcCEaAbdBadEBDCdEBCD

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik  bb C ceb DaadbcAdeccdaddDCCBe

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen ceeadbAbdacddDbbbDAeeBaAaAAEDd

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 7 77

Edebiyat 30 23 7 77

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 2 1 67
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 6 2 75
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 17 13 57

Tarih-1 11 5 6 45

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 0 3 0
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 6 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 7 19 23

Matematik-1 30 7 19 23

Binom açılımını yapar. 4 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 1 6 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 2 3 33
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 3 7 30
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen 30 10 20 33

Fizik 10 1 9 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 3 0

Kimya 10 3 7 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 7 30

Biyoloji 10 6 4 60

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 2 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 1 50
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ERGÜVEN 373 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,763 241,030 15 52 52 61 2964

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 20 10 17,50 58 13,96 14,48 12,70

Tarih-1 11 7 4 6,00 55 4,73 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 2,37 2,41 2,75

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,21 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 16 11 13,25 44 12,28 13,06 11,67

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 6,92 7,62 8,14

Fizik 10 2 5 0,75 8 1,98 2,06 2,53

Kimya 10 3 4 2,00 20 1,52 2,17 2,32

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 3,46 3,70 3,29

TYT Fen 30 8 16 4,00 13 6,96 7,93 8,15

Toplam: 120 49 46 37,50 31 39,86 39,57 39,95

TYT Türkçe CDaAdCAdCDdDBBCdECbABADBacDbBe

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal bCEBDADcecCA EaAed a EBaCdEdCD

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik  aA          cbce  ADbeB e bB 

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen da ee AD a eE Ed DbaedEeaAAcad

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 10 67

Edebiyat 30 20 10 67

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 3 0 100
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 5 3 63
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 16 11 53

Tarih-1 11 7 4 64

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 2 1 67
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 4 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 1 40
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 5 9 17

Matematik-1 30 5 9 17

Binom açılımını yapar. 4 1 0 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 1 3 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 1 2 17
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 2 3 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 8 16 27

Fizik 10 2 5 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 1 0

Kimya 10 3 4 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 4 30

Biyoloji 10 3 7 30

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 1 50
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 1 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZAY AVUZ 378 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,050 241,030 3 10 10 14 1670

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 24 3 23,25 78 13,96 14,48 12,70

Tarih-1 11 5 2 4,50 41 4,73 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 2,37 2,41 2,75

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,97 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,21 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 15 5 13,75 46 12,28 13,06 11,67

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 6,92 7,62 8,14

Fizik 10 0 0 0,00 0 1,98 2,06 2,53

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,52 2,17 2,32

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 3,46 3,70 3,29

TYT Fen 30 0 2 -0,50 -2 6,96 7,93 8,15

Toplam: 120 53 17 48,75 41 39,86 39,57 39,95

TYT Türkçe CDE AdAECDED c EECAABADBBEcCBD

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal bCE  ADcA  AC aA   D E aCdEBCD

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik EcA  A dDc EEa a EBAD DB eaCB 

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen                      d   c    

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 3 80

Edebiyat 30 24 3 80

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 2 1 67
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 7 0 88
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 15 5 50

Tarih-1 11 5 2 45

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 1 1 33
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 4 1 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 0 60
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 14 7 47

Matematik-1 30 14 7 47

Binom açılımını yapar. 4 3 0 75
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 2 2 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 2 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 3 2 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 4 3 40
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 0 2 0

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 0 2 0

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 0 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 0 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 0 0
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACI DURDU SARI 401 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,635 241,030 13 46 46 55 2742

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 17 12 14,00 47 13,96 14,48 12,70

Tarih-1 11 7 4 6,00 55 4,73 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 2,37 2,41 2,75

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,21 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 12,28 13,06 11,67

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 6,92 7,62 8,14

Fizik 10 2 5 0,75 8 1,98 2,06 2,53

Kimya 10 3 5 1,75 18 1,52 2,17 2,32

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 3,46 3,70 3,29

TYT Fen 30 8 17 3,75 13 6,96 7,93 8,15

Toplam: 120 52 45 40,75 34 39,86 39,57 39,95

TYT Türkçe CcbcACAEb EDaadaEdAABADBdEadBD

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal bCEBDdDbABe edEA BBDecBDCAEBCe

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik  aA  d    DE c ceEBAD cB e    

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen da ee AD a eEbEd DbaddEeaccEDd

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 12 57

Edebiyat 30 17 12 57

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 3 0 100
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 4 4 50
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 19 9 63

Tarih-1 11 7 4 64

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 2 1 67
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 3 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 8 7 27

Matematik-1 30 8 7 27

Binom açılımını yapar. 4 1 1 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 1 2 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 2 2 33
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 4 2 40
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 8 17 27

Fizik 10 2 5 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 1 0

Kimya 10 3 5 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 5 30

Biyoloji 10 3 7 30

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 0 2 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İL *S YAVUZ 405 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,590 241,030 22 67 67 80 3551

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 15 11,25 38 13,96 14,48 12,70

Tarih-1 11 7 4 6,00 55 4,73 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 2,37 2,41 2,75

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,21 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 12,28 13,06 11,67

Matematik-1 30 6 17 1,75 6 6,92 7,62 8,14

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 1,98 2,06 2,53

Kimya 10 3 5 1,75 18 1,52 2,17 2,32

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 3,46 3,70 3,29

TYT Fen 30 7 18 2,50 8 6,96 7,93 8,15

Toplam: 120 48 60 33,00 28 39,86 39,57 39,95

TYT Türkçe EDDbcCcDAAECBdAdAadEcdBEdadbee

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal AdECdCBEeDbBABDADbCbdCAaDBCadE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik bceaccACdbeBCdDeb c Bc b   dd 

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen Eebe bd b ebDc AdE beadEddDccE

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 15 50

Edebiyat 30 15 15 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 3 5 38
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 20 10 67

Tarih-1 11 7 4 64

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 1 2 33

Coğrafya-1 10 7 3 70

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 17 20

Matematik-1 30 6 17 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 3 7 30
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 2 4 33
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 2 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 1 4 14
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 7 18 23

Fizik 10 1 6 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0

Kimya 10 3 5 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 5 30

Biyoloji 10 3 7 30

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 0 2 0
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR ZORBA 379 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,398 241,030 14 47 47 56 2768

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 16 12 13,00 43 13,96 14,48 12,70

Tarih-1 11 7 4 6,00 55 4,73 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 2,37 2,41 2,75

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,21 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 18 11 15,25 51 12,28 13,06 11,67

Matematik-1 30 8 11 5,25 18 6,92 7,62 8,14

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,98 2,06 2,53

Kimya 10 3 3 2,25 23 1,52 2,17 2,32

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,46 3,70 3,29

TYT Fen 30 12 10 9,50 32 6,96 7,93 8,15

Toplam: 120 54 44 43,00 36 39,86 39,57 39,95

TYT Türkçe CDaAcCddCDEDBceaEbbdBADBdE  Be

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal ECEBDAeEcaeACEbcbecD cBDCAEBCa

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik EE  b  dDea EB  c BbbaDc ba B 

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen Eed a c  E AE  ade BeBEeBAAEDd

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 12 53

Edebiyat 30 16 12 53

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 3 0 100
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 3 5 38
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 18 11 60

Tarih-1 11 7 4 64

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 2 1 67
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 0 80
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 8 11 27

Matematik-1 30 8 11 27

Binom açılımını yapar. 4 1 0 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 2 4 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 2 2 33
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 2 5 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 12 10 40

Fizik 10 2 4 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 0 33

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 3 30

Biyoloji 10 7 3 70

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK GÜL 380 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,095 241,030 4 14 14 19 1771

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 7 13,25 44 13,96 14,48 12,70

Tarih-1 11 2 2 1,50 14 4,73 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 2,37 2,41 2,75

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 0,25 6 2,21 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 8 7 6,25 21 12,28 13,06 11,67

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 6,92 7,62 8,14

Fizik 10 3 1 2,75 28 1,98 2,06 2,53

Kimya 10 1 2 0,50 5 1,52 2,17 2,32

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,46 3,70 3,29

TYT Fen 30 11 6 9,50 32 6,96 7,93 8,15

Toplam: 120 54 25 47,75 40 39,86 39,57 39,95

TYT Türkçe eD  A d  DEDBcCaEC AaADaBE d D

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal c  BD e        A    bEBDCdEdda

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik EEAE A cDA EEa DAEBADCDadDCbB 

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen E   C A  acbE       CdEABAdEDd

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 7 50

Edebiyat 30 15 7 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 1 1 33
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 4 0 50
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 8 7 27

Tarih-1 11 2 2 18

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 1 2 33
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 1 10

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 25

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 3 0

TYT Matematik 30 20 5 67

Matematik-1 30 20 5 67

Binom açılımını yapar. 4 4 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 3 2 43
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 6 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 6 1 60
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen 30 11 6 37

Fizik 10 3 1 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 0 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 1 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 2 10

Biyoloji 10 7 3 70

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 2 0 100
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KİFAYET NUR 0 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,933 241,030 9 40 40 47 2528

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 18 5 16,75 56 13,96 14,48 12,70

Tarih-1 11 4 3 3,25 30 4,73 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 2,37 2,41 2,75

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,97 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 2,21 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 10 7 8,25 28 12,28 13,06 11,67

Matematik-1 30 11 11 8,25 28 6,92 7,62 8,14

Fizik 10 5 2 4,50 45 1,98 2,06 2,53

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 1,52 2,17 2,32

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 3,46 3,70 3,29

TYT Fen 30 9 9 6,75 23 6,96 7,93 8,15

Toplam: 120 48 32 40,00 33 39,86 39,57 39,95

TYT Türkçe CD bACdd DE BBCEECb BAD B D dD

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal bC B   dAcCA  aAcBa CE bC     

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik EEA bAcaDc Ec CcA B b Dc Da ae

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen Ea  C ADaE d   d    b deaAAEDd

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 5 60

Edebiyat 30 18 5 60

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 2 0 67
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 3 2 38
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 10 7 33

Tarih-1 11 4 3 36

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 0 1 0
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 3 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 0 40
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

TYT Matematik 30 11 11 37

Matematik-1 30 11 11 37

Binom açılımını yapar. 4 3 0 75
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 2 4 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 3 3 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 2 4 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 9 9 30

Fizik 10 5 2 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 0 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 1 33

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 2 0

Biyoloji 10 4 5 40

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 2 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 0 0
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 1 50
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT CEREN 132 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,628 241,030 18 60 60 72 3295

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 11 12,25 41 13,96 14,48 12,70

Tarih-1 11 3 5 1,75 16 4,73 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 2,37 2,41 2,75

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,21 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 13 9 10,75 36 12,28 13,06 11,67

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 6,92 7,62 8,14

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,98 2,06 2,53

Kimya 10 3 5 1,75 18 1,52 2,17 2,32

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,46 3,70 3,29

TYT Fen 30 11 11 8,25 28 6,96 7,93 8,15

Toplam: 120 45 40 35,00 29 39,86 39,57 39,95

TYT Türkçe EDD AddDdAcaBAACAeed ad CD DDd

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal bd CdCdE  bdAB  D  E CAEaBCedE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik A ca cA   ecC a   Dac A  E  d 

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen bBede    ABbbeeA Ed AB E eDAAc

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 11 50

Edebiyat 30 15 11 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 1 2 33
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 6 1 75
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 2 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 13 9 43

Tarih-1 11 3 5 27

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 1 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 0 20

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 3 2 1 67
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 9 20

Matematik-1 30 6 9 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 2 3 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 1 3 17
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 1 3 14
Binom açılımını yapar. 4 2 0 50

TYT Fen 30 11 11 37

Fizik 10 2 4 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0

Kimya 10 3 5 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 5 30

Biyoloji 10 6 2 60

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 2 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE GÖK 400 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,995 241,030 23 68 68 81 3615

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 13 9,75 33 13,96 14,48 12,70

Tarih-1 11 7 2 6,50 59 4,73 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 2,37 2,41 2,75

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,97 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,21 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 16 7 14,25 48 12,28 13,06 11,67

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 6,92 7,62 8,14

Fizik 10 1 4 0,00 0 1,98 2,06 2,53

Kimya 10 2 1 1,75 18 1,52 2,17 2,32

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,46 3,70 3,29

TYT Fen 30 7 9 4,75 16 6,96 7,93 8,15

Toplam: 120 41 37 31,75 26 39,86 39,57 39,95

TYT Türkçe EDD  eaDdcEaebA AaCEcaB dcBDDd

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal  BE AeBEDDbcc bA Ca ECbE  CDBE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik b eBB c   bBa e     c    E bE 

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen    ae dE cc    A E  eBeb eDA E

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 13 43

Edebiyat 30 13 13 43

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 1 2 33
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 2 3 25
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 16 7 53

Tarih-1 11 7 2 64

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 2 1 67

Coğrafya-1 10 3 4 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 1 60

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin anlamını açıklar. 3 1 0 33
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 3 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 8 17

Matematik-1 30 5 8 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 1 5 10
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 2 1 33
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 1 2 14
Binom açılımını yapar. 4 1 0 25

TYT Fen 30 7 9 23

Fizik 10 1 4 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 1 20

Biyoloji 10 4 4 40

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 1 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED HACI 402 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,173 241,030 6 31 31 37 2353

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 17 9 14,75 49 13,96 14,48 12,70

Tarih-1 11 9 2 8,50 77 4,73 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 2,37 2,41 2,75

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,97 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,21 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 12,28 13,06 11,67

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 6,92 7,62 8,14

Fizik 10 5 1 4,75 48 1,98 2,06 2,53

Kimya 10 4 4 3,00 30 1,52 2,17 2,32

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,46 3,70 3,29

TYT Fen 30 13 8 11,00 37 6,96 7,93 8,15

Toplam: 120 55 34 46,50 39 39,86 39,57 39,95

TYT Türkçe EDD bCEDAedCBAAdA  Ea BdCacDDd

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal ABECACBEDecB  b   babC EaBCaeE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik A De  A   eBaE A  eacaADA  Ca 

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen EB Ce C  ABAbcae EC ca EB cA E

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 9 57

Edebiyat 30 17 9 57

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 4 3 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 15 9 50

Tarih-1 11 9 2 82

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 1 2 33

Coğrafya-1 10 1 4 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 2 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin anlamını açıklar. 3 2 1 67
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 8 33

Matematik-1 30 10 8 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 2 2 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 4 1 67
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 0 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 2 5 29
Binom açılımını yapar. 4 1 0 25

TYT Fen 30 13 8 43

Fizik 10 5 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 2 0 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0

Kimya 10 4 4 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 4 40

Biyoloji 10 4 3 40

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 1 50
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 0 50
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESİBE CEY AN 382 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,313 241,030 2 8 8 10 1455

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 18 8 16,00 53 13,96 14,48 12,70

Tarih-1 11 4 5 2,75 25 4,73 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 0 2 -0,50 -5 2,37 2,41 2,75

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 2,21 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 9 10 6,50 22 12,28 13,06 11,67

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 6,92 7,62 8,14

Fizik 10 7 3 6,25 63 1,98 2,06 2,53

Kimya 10 3 1 2,75 28 1,52 2,17 2,32

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,46 3,70 3,29

TYT Fen 30 18 6 16,50 55 6,96 7,93 8,15

Toplam: 120 64 31 56,25 47 39,86 39,57 39,95

TYT Türkçe EDD  CEDdAECB AddBeEaaB dDBDDe

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal e  CACccDbc  e     b CAEcBCed 

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik AEDB DAb CDBbE cEeD BaAbAEAbEE

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen cBACeeCEDA  cB A E  ABdEBCDAdE

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 8 60

Edebiyat 30 18 8 60

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 3 2 38
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 9 10 30

Tarih-1 11 4 5 36

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 1 2 33

Coğrafya-1 10 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 3 2 1 67
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 19 7 63

Matematik-1 30 19 7 63

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 5 2 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 5 1 83
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 1 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 4 2 57
Binom açılımını yapar. 4 4 0 100

TYT Fen 30 18 6 60

Fizik 10 7 3 70

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 3 1 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 1 30

Biyoloji 10 8 2 80

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 2 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİHAL TAŞDEMİR 389 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,143 241,030 26 76 76 90 4072

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 10 10,50 35 13,96 14,48 12,70

Tarih-1 11 4 5 2,75 25 4,73 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 2,37 2,41 2,75

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,97 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 2,21 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 8 10 5,50 18 12,28 13,06 11,67

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 6,92 7,62 8,14

Fizik 10 4 3 3,25 33 1,98 2,06 2,53

Kimya 10 3 2 2,50 25 1,52 2,17 2,32

Biyoloji 10 1 7 -0,75 -8 3,46 3,70 3,29

TYT Fen 30 8 12 5,00 17 6,96 7,93 8,15

Toplam: 120 33 39 23,25 19 39,86 39,57 39,95

TYT Türkçe EDeaeC DdAd B AaABbE cB  D Dbe

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal   bCACdEabadA aAaCCdc         

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik A Da      D ba  beaaB         

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen EB eea E AB    AbEd dd aedD ea

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 10 43

Edebiyat 30 13 10 43

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 1 1 33
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 3 3 38
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 8 10 27

Tarih-1 11 4 5 36

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 0 3 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 3 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 4 7 13

Matematik-1 30 4 7 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 3 2 30
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 1 2 14
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 8 12 27

Fizik 10 4 3 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 2 0 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 1 0

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 2 30

Biyoloji 10 1 7 10

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 0 1 0
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 1 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 2 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİLGÜN KOÇYİĞİT 372 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,348 241,030 11 43 43 51 2621

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 18 12 15,00 50 13,96 14,48 12,70

Tarih-1 11 9 1 8,75 80 4,73 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,37 2,41 2,75

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,21 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 15 4 14,00 47 12,28 13,06 11,67

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 6,92 7,62 8,14

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,98 2,06 2,53

Kimya 10 4 5 2,75 28 1,52 2,17 2,32

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,46 3,70 3,29

TYT Fen 30 14 15 10,25 34 6,96 7,93 8,15

Toplam: 120 54 39 44,25 37 39,86 39,57 39,95

TYT Türkçe CDEcACdEaDdDBeacEdbcBADBeEDCBb

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal ECEBDAeEA C          EBDCcEdCe

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik Ead  b a c a    c BAD eB D C  

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen EaCaeAcccaBAEabee AeeBEAaAAEDd

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 12 60

Edebiyat 30 18 12 60

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 3 0 100
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 3 5 38
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 15 4 50

Tarih-1 11 9 1 82

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 2 1 67
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

TYT Matematik 30 7 8 23

Matematik-1 30 7 8 23

Binom açılımını yapar. 4 1 2 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 1 3 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 1 3 17
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 3 0 30
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 14 15 47

Fizik 10 3 7 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 2 33

Kimya 10 4 5 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 5 40

Biyoloji 10 7 3 70

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 1 50
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMRA YLDRM 365 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,918 241,030 7 32 32 38 2360

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 15 9,25 31 13,96 14,48 12,70

Tarih-1 11 5 5 3,75 34 4,73 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 2,37 2,41 2,75

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,21 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 14 14 10,50 35 12,28 13,06 11,67

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 6,92 7,62 8,14

Fizik 10 5 4 4,00 40 1,98 2,06 2,53

Kimya 10 6 3 5,25 53 1,52 2,17 2,32

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,46 3,70 3,29

TYT Fen 30 17 11 14,25 48 6,96 7,93 8,15

Toplam: 120 58 47 46,25 39 39,86 39,57 39,95

TYT Türkçe EDD cCaDAdcbBbAdeBeEcaB dDcDbd

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal ceaCAC EbDbBeBadbCed CAEadCaBE

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik AEDaBaAd CDBb eAE DCcc D   C  

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen EBbC DCabeBADeeAEE acBbEBbDAeE

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 15 43

Edebiyat 30 13 15 43

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 2 1 67
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 1 6 13
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 14 14 47

Tarih-1 11 5 5 45

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 1 2 33

Coğrafya-1 10 3 6 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 3 1 2 33
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 14 7 47

Matematik-1 30 14 7 47

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 6 3 60
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 3 2 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 2 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 3 2 43
Binom açılımını yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 17 11 57

Fizik 10 5 4 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 6 3 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 6 3 60

Biyoloji 10 6 4 60

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL KO AN 367 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,368 241,030 8 36 36 43 2499

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 19 7 17,25 58 13,96 14,48 12,70

Tarih-1 11 7 4 6,00 55 4,73 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 2,37 2,41 2,75

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,97 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 2,21 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 14 9 11,75 39 12,28 13,06 11,67

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 6,92 7,62 8,14

Fizik 10 2 1 1,75 18 1,98 2,06 2,53

Kimya 10 3 3 2,25 23 1,52 2,17 2,32

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 3,46 3,70 3,29

TYT Fen 30 7 10 4,50 15 6,96 7,93 8,15

Toplam: 120 49 32 41,00 34 39,86 39,57 39,95

TYT Türkçe Eae cCEDdAdCB ACAB b dBECDBDDB

Cevap Anahtarı A EDDCACEDAAECBAACABCEBEBECDBDDB

TYT Sosyal AcdCACBEDebBAacAa CacC    CD  

Cevap Anahtarı A ABECACBEDDEBABDADCCEECAEDBCDBE

TYT Matematik A  B  c     aE cd D  aADcEA E 

Cevap Anahtarı A AEDBBDACBCDBCEDAECDCBBADAEACEE

TYT Fen E       cA d  eA EdDeaec eDAb 

Cevap Anahtarı A EBACBDCEDABADBCAEECDABCEBCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 7 63

Edebiyat 30 19 7 63

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 2 1 67
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 5 1 63
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 0 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 14 9 47

Tarih-1 11 7 4 64

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 1 2 33

Coğrafya-1 10 4 5 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40

Felsefe 5 1 0 20

Felsefenin anlamını açıklar. 3 1 0 33
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 0 67
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 9 6 30

Matematik-1 30 9 6 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 1 2 10
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 2 2 33
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 1 0 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 2 2 29
Binom açılımını yapar. 4 3 0 75

TYT Fen 30 7 10 23

Fizik 10 2 1 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 0 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 0 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 1 0

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 3 30

Biyoloji 10 2 6 20

Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 1 50
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 0 1 0
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 0 1 0
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ORÇAN 370 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,855 241,030 20 63 63 75 3353

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 11 3 10,25 34 13,96 14,48 12,70

Tarih-1 11 5 2 4,50 41 4,73 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 2,37 2,41 2,75

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,97 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,21 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 13 3 12,25 41 12,28 13,06 11,67

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 6,92 7,62 8,14

Fizik 10 4 2 3,50 35 1,98 2,06 2,53

Kimya 10 2 6 0,50 5 1,52 2,17 2,32

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,46 3,70 3,29

TYT Fen 30 12 10 9,50 32 6,96 7,93 8,15

Toplam: 120 41 21 35,75 30 39,86 39,57 39,95

TYT Türkçe      Cdc DED  C E   BADB    dD

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal ECaB A E c         a EBDC EBCD

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik  a     ca  a     EBAD     b B 

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen  eCDbA   EccEbbbe  BCd AaAAED 

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 3 37

Edebiyat 30 11 3 37

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 2 0 67
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 2 0 67
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 1 0 13
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 0 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 13 3 43

Tarih-1 11 5 2 45

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 1 0 33
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 5 5 17

Matematik-1 30 5 5 17

Binom açılımını yapar. 4 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 2 1 33
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 3 1 30
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 12 10 40

Fizik 10 4 2 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 0 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 2 0 67

Kimya 10 2 6 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 6 20

Biyoloji 10 6 2 60

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 0 50
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 0 1 0
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 1 1 50
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF MERCAN DES 01 (ON02-10.04DES01)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜGÜLSÜM KİRAZ 374 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,720 241,030 1 5 5 6 1184

Puanı Hesaplanan: 79 79 95 5633

Katılımlar: 26 85 85 101 5944

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 7 13,25 44 13,96 14,48 12,70

Tarih-1 11 3 6 1,50 14 4,73 5,19 4,43

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 2,37 2,41 2,75

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,97 3,15 2,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,21 2,32 2,02

TYT Sosyal 30 15 11 12,25 41 12,28 13,06 11,67

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 6,92 7,62 8,14

Fizik 10 5 0 5,00 50 1,98 2,06 2,53

Kimya 10 7 1 6,75 68 1,52 2,17 2,32

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,46 3,70 3,29

TYT Fen 30 20 3 19,25 64 6,96 7,93 8,15

Toplam: 120 70 23 64,25 54 39,86 39,57 39,95

TYT Türkçe CDEcACAEaDEDBaCddCbdBA        

Cevap Anahtarı B CDEAACAECDEDBBCEECAABADBBEDCBD

TYT Sosyal bbceDA be CAaE AeBBDbEBcC EBCe

Cevap Anahtarı B ECEBDADEABCACEEADBBDCEBDCAEBCD

TYT Matematik EEAE A  D  EE CaAEBADCDB DbCB 

Cevap Anahtarı B EEAECAABDADEEBCDAEBADCDBCDCCBB

TYT Fen     CAA BEBAEDE e ABCBcABAdEDC

Cevap Anahtarı B EBCDCAADBEBAEDECCDABCBEABAAEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 7 50

Edebiyat 30 15 7 50

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 3 3 0 100
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 8 4 4 50
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar.1 0 0 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 15 11 50

Tarih-1 11 3 6 27

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.3 1 1 33
Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 6 3 60

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 20 2 67

Matematik-1 30 20 2 67

Binom açılımını yapar. 4 4 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 4 0 57
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.2 2 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 6 4 1 67
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 10 6 1 60
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen 30 20 3 67

Fizik 10 5 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 0 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 3 0 100

Kimya 10 7 1 70

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 7 1 70

Biyoloji 10 8 2 80

Mitoz bölünmenin genel özelliklerini bilir. 2 1 1 50
Kanserin nasıl meydana geldiğini ve kanser tedavisini açıklar. 1 1 0 100
Temel düzeyde interfaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 2 2 0 100
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Metafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Anafaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar. Telofaz evresinde gerçekleşen olayları açıklar.1 1 0 100
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerindeki farkları açıklar. 1 1 0 100
Hücre döngüsünün nasıl kontrol edildiğini ve bunun canlılar için önemini fark eder. 1 1 0 100
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