
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM VADİSİ  TYT 01. DENEME (1.OTURUM) 62 343 675 3437

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,57 12,84 16,35 2,78 1,49 2,41 2,23 1,38 1,89 2,14 1,16 1,85 2,64 1,28 2,32 0,02 0,01 0,01 9,83 5,11 8,56 1,30 2,13 0,77 1,96 1,66 1,55 1,38 1,55 0,99 43,85 28,61 36,70 216,590

Okul Ortalaması 21,23 12,60 18,08 3,02 1,49 2,64 2,08 1,51 1,70 2,67 1,13 2,39 3,28 1,02 3,02 0,03 0,02 0,03 9,51 4,57 8,36 1,22 2,20 0,67 2,09 1,65 1,67 1,67 1,63 1,27 46,80 27,82 39,83 226,920

KATILIMLAR

1 208 ZEHRA DAŞKIRAN 12B 28 12 25,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 18 3 17,25 1 3 0,25 6 1 5,75 3 3 2,25 67 28 60,00 298,700 381

2 221 HATİCE ASLAN 12B 24 11 21,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 11 3 10,25 2 2 1,50 4 2 3,50 4 1 3,75 61 22 55,50 280,383 543

3 147 HABİBE DOĞRU 12B 25 14 21,50 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 13 8 11,00 1 5 -0,25 4 3 3,25 5 1 4,75 63 34 54,50 277,860 570

4 184 ELİFE KALLİ 12D 29 11 26,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 13 0 13,00 57 14 53,50 277,703 573

5 204 MİSLİNA DD 12B 27 9 24,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 15 3 14,25 1 0 1,00 5 1 4,75 2 3 1,25 59 21 53,75 277,320 579

6 195 GİZEM İŞAL 12B 25 9 22,75 1 0 1,00 3 2 2,50 16 5 14,75 3 2 2,50 4 3 3,25 5 1 4,75 57 22 51,50 269,498 656

7 0 ALİ KUNCAN 12B 17 9 14,75 4 1 3,75 1 0 1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 21 7 19,25 2 4 1,00 5 1 4,75 3 1 2,75 57 27 50,25 268,965 666

8 174 AYŞE NUR YAKICI 12B 25 15 21,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 11 3 10,25 4 3 3,25 4 2 3,50 5 1 4,75 60 33 51,75 267,575 680

9 210 GAMZE ÇİÇEK 12C 21 6 19,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 14 2 13,50 3 0 3,00 1 0 1,00 53 12 50,00 265,965 691

10 223 NUR SENA KOÇ 12B 25 13 21,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 3 2 2,50 11 3 10,25 1 0 1,00 3 3 2,25 4 0 4,00 56 23 50,25 263,925 711

11 138 SEMA KARABIYIK 12C 28 12 25,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 11 3 10,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 55 23 49,25 262,233 733

12 144 TAHA AÇIKGÖZ 12A 17 4 16,00 5 0 5,00 2 2 1,50 1 0 1,00 4 1 3,75 19 5 17,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 51 16 47,00 259,450 765

13 222 AYŞEGÜLCANKATAN 12C 30 9 27,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 2 3,50 1 0 1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 52 19 47,25 251,685 852

14 137 MUHARREM DEMİR 12C 29 11 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 9 4 8,00 51 20 46,00 250,828 871

15 165 İLAYDA YILDIZ 12B 28 9 25,75 2 2 1,50 4 0 4,00 10 5 8,75 1 4 0,00 5 2 4,50 2 2 1,50 52 24 46,00 249,593 883

16 126 ABDULKADİRBİLGİ 12D 27 13 23,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 10 4 9,00 51 23 45,25 249,105 891

17 123 KENAN YILDIZ 12A 14 8 12,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 17 3 16,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 50 24 44,00 248,620 896

18 173 RUMEYSA DEMİR 12B 24 16 20,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 8 2 7,50 2 5 0,75 2 4 1,00 2 4 1,00 54 35 45,25 247,683 910

19 143 MİRAY ORÇAN 12C 24 9 21,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 7 1 6,75 1 0 1,00 1 0 1,00 48 12 45,00 246,583 932

20 171 ÖKKEŞ KÜMPERLİ 12A 17 19 12,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 2 2 1,50 22 5 20,75 0 5 -1,25 3 3 2,25 2 0 2,00 52 39 42,25 245,790 942

21 131 OSMAN BAĞCI 12A 25 12 22,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 2 3 1,25 3 3 2,25 2 4 1,00 4 3 3,25 3 1 2,75 50 28 43,00 236,230 1104

22 127 AMİNE SAZ 12B 26 14 22,50 2 3 1,25 3 1 2,75 1 2 0,50 11 11 8,25 2 4 1,00 4 2 3,50 2 3 1,25 51 40 41,00 233,495 1156

23 163 DERYA DOLGUN 12D 29 11 26,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 9 1,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 49 30 41,50 232,323 1187

24 0 RİŞAN NAZ TATLI 12B 24 16 20,00 3 2 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 9 4 8,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 3 2,25 48 29 40,75 231,908 1194

25 190 GÜL*  UMUTLU 12B 19 12 16,00 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 13 3 12,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 44 26 37,50 225,595 1307

26 141 FATMA NAR 12C 24 10 21,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 8 5 6,75 0 1 -0,25 44 23 38,25 225,558 1309

27 155 TURGAY ERGÜVEN 12A 19 18 14,50 3 2 2,50 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 7 2 6,50 2 2 1,50 3 3 2,25 4 0 4,00 46 30 38,50 224,330 1341

28 198 MEHMET SOYLU 12D 20 12 17,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 10 4 9,00 43 23 37,25 223,763 1352

29 170 CAN ÇAMKESEN 12A 11 8 9,00 3 1 2,75 2 1 1,75 21 5 19,75 2 0 2,00 39 15 35,25 223,203 1359
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Genel Ortalama 19,57 12,84 16,35 2,78 1,49 2,41 2,23 1,38 1,89 2,14 1,16 1,85 2,64 1,28 2,32 0,02 0,01 0,01 9,83 5,11 8,56 1,30 2,13 0,77 1,96 1,66 1,55 1,38 1,55 0,99 43,85 28,61 36,70 216,590

Okul Ortalaması 21,23 12,60 18,08 3,02 1,49 2,64 2,08 1,51 1,70 2,67 1,13 2,39 3,28 1,02 3,02 0,03 0,02 0,03 9,51 4,57 8,36 1,22 2,20 0,67 2,09 1,65 1,67 1,67 1,63 1,27 46,80 27,82 39,83 226,920

KATILIMLAR

30 203 İKBAL ORÇAN 12C 22 9 19,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 6 5 4,75 42 18 37,50 222,048 1393

31 178 ZELİHA ÇETİN 12B 20 18 15,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 11 4 10,00 1 3 0,25 1 3 0,25 3 3 2,25 46 38 36,50 221,220 1417

32 206 ELİF KURT 12C 18 18 13,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 10 0 10,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 43 27 36,25 221,078 1422

33 179 FEYZA GÖRGÜLÜ 12D 23 13 19,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 7 2 6,50 42 21 36,75 220,620 1428

34 0 FATMA SALMAN 12C 20 18 15,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 8 3 7,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 2 0,50 45 34 36,50 220,450 1432

35 135 MELİKE YILMAZ 12B 23 10 20,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 2 0,50 42 16 38,00 219,345 1447

36 388 NADİR BNK 12A 21 17 16,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 8 4 7,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 44 32 36,00 218,783 1458

37 214 ABDULLAH 12A 15 25 8,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 18 13 14,75 0 5 -1,25 3 3 2,25 1 1 0,75 48 54 34,50 218,078 1477

38 129 MEHMET TOY 12A 14 10 11,50 3 1 2,75 3 1 2,75 1 0 1,00 16 6 14,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 40 22 34,50 217,730 1486

39 157 HACER ARSLAN 12D 24 12 21,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 5 7 3,25 42 24 36,00 216,330 1509

40 172 ZELİHA İŞAL 12C 21 17 16,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 10 7 8,25 43 32 35,00 216,133 1514

41 180 BERAT TAŞ 12A 16 19 11,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 16 11 13,25 4 3 3,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 46 48 34,00 215,368 1542

42 188 DÖNE NUR KÖSE 12C 24 15 20,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 10 2,50 43 31 35,25 213,540 1575

43 189 ZEHRA KAYA 12C 24 14 20,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 41 22 35,50 213,490 1576

44 166 ZEYNEP AVCU 12D 28 9 25,75 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 40 20 35,00 211,903 1610

45 154 SUDE NAZ AVCU 12B 26 10 23,50 2 3 1,25 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 8 1,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 43 34 34,50 209,990 1644

46 201 SEZEN 12C 26 11 23,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 22 34,50 209,233 1659

47 194 F ZEHRA PAKKAN 12D 19 15 15,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 10 4 9,00 39 28 32,00 206,998 1705

48 152 ELİF NR SSARI 12D 22 12 19,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 5 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 39 25 32,75 205,578 1736

49 142 METE YEDİPINAR 12A 9 3 8,25 4 0 4,00 1 0 1,00 3 2 2,50 15 8 13,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 35 17 30,75 205,015 1748

50 209 AYŞEGÜL YILMAZ 12D 23 14 19,50 5 0 5,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 39 26 32,50 204,750 1755

51 444 RASİM KIZILASLA 12D 20 15 16,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 4 3 3,25 1 1 0,75 38 25 31,75 202,715 1806

52 156 SEDAT GÖK İTACH 12A 20 14 16,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 6 9 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 3 3 2,25 42 41 31,75 202,213 1818

53 192 M TURAN 12A 22 13 18,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 2 4,50 36 20 31,00 201,093 1843

54 186 HAKAN ÖZBEK 12A 18 13 14,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 1 1,75 9 4 8,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 37 28 30,00 199,903 1874

55 202 EMRE KOZAN 12A 18 17 13,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 7 7 5,25 2 2 1,50 2 3 1,25 2 4 1,00 41 42 30,50 199,108 1890

56 0 OSMANFARUK CVZ 12D 18 18 13,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 36 29 28,75 194,063 2006

57 169 DİLARA KAMALAK 12B 19 18 14,50 3 1 2,75 1 3 0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 5 2 4,50 2 3 1,25 3 4 2,00 0 6 -1,50 38 39 28,25 191,988 2058

58 151 ALİ YILMAZ 12C 21 17 16,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 0 6 -1,50 36 28 29,00 191,413 2069
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Genel Ortalama 19,57 12,84 16,35 2,78 1,49 2,41 2,23 1,38 1,89 2,14 1,16 1,85 2,64 1,28 2,32 0,02 0,01 0,01 9,83 5,11 8,56 1,30 2,13 0,77 1,96 1,66 1,55 1,38 1,55 0,99 43,85 28,61 36,70 216,590

Okul Ortalaması 21,23 12,60 18,08 3,02 1,49 2,64 2,08 1,51 1,70 2,67 1,13 2,39 3,28 1,02 3,02 0,03 0,02 0,03 9,51 4,57 8,36 1,22 2,20 0,67 2,09 1,65 1,67 1,67 1,63 1,27 46,80 27,82 39,83 226,920

KATILIMLAR

59 267 BEKİR CAN GÜL 12D 7 11 4,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 0 3,00 12 8 10,00 30 26 23,50 180,823 2297

60 216 TOLGA OĞUL 12A 11 11 8,25 2 0 2,00 1 0 1,00 12 6 10,50 1 2 0,50 1 1 0,75 28 20 23,00 178,948 2342

61 153 HAYRİYE DEMİR 12C 10 6 8,50 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 1 2 0,50 7 2 6,50 24 16 20,00 167,415 2596

62 196 GÜLHAN KÖSE 12B 13 7 11,25 13 7 11,25 135,550 3122
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