
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE İMAM HATİP LİSESİ 22-23 Vip Yayınları TYT Deneme-1 7109 594 63 63

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 23.65 9.81 21.20 10.54 4.08 9.52 14.04 3.16 13.25 7.45 3.92 6.47 55.69 20.97 50.45 262.503

İl Ortalaması 24.06 10.52 21.43 10.74 4.27 9.67 14.17 3.39 13.32 7.47 4.03 6.47 56.44 22.21 50.88 263.903
Okul Ortalaması 23.56 11.60 20.65 11.06 4.60 9.91 11.22 3.37 10.38 6.13 4.17 5.08 51.97 23.75 46.03 246.449

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 109 - F ZEHRA YAVUZ 12 / C 34 4 33.00 17 2 16.50 15 2 14.50 4 2 3.50 70.00 10.00 67.50 314.970 1909 148 1 1
2 223 - NUR SENA KOÇ 12 / B 31 6 29.50 10 2 9.50 16 1 15.75 10 4 9.00 67.00 13.00 63.75 306.615 2135 167 2 2
3 208 - ZEHRA DAŞKIRAN 0 / 0 29 11 26.25 13 4 12.00 15 1 14.75 12 5 10.75 69.00 21.00 63.75 306.373 2143 169 3 3
4 221 - HATİCE ASLAN 12 / B 25 12 22.00 14 4 13.00 14 0 14.00 14 4 13.00 67.00 20.00 62.00 301.120 2310 184 4 4
5 215 - ALİ KUNCAN F 12 / B 27 4 26.00 10 4 9.00 19 3 18.25 9 4 8.00 65.00 15.00 61.25 299.920 2347 189 5 5
6 0 - HABİBE DOĞRU 12 / B 26 12 23.00 13 4 12.00 14 4 13.00 14 6 12.50 67.00 26.00 60.50 295.765 2472 206 6 6
7 172 - ZELİHA İŞAL 12 / C 28 12 25.00 13 7 11.25 17 9 14.75 8 1 7.75 66.00 29.00 58.75 289.705 2647 219 7 7
8 202 - EMRE 0 / 0 25 13 21.75 15 3 14.25 15 4 14.00 10 5 8.75 65.00 25.00 58.75 289.290 2658 221 8 8
9 163 - DERYA DOLGUN 12 / D 30 10 27.50 16 4 15.00 12 2 11.50 7 7 5.25 65.00 23.00 59.25 288.102 2695 224 9 9

10 123 - KENAN YILDIZ 12 / A 24 12 21.00 13 3 12.25 15 2 14.50 11 3 10.25 63.00 20.00 58.00 287.970 2697 225 10 10
11 138 - SEMANUR Ü KARABIYIK 12 / C 30 6 28.50 17 2 16.50 10 4 9.00 5 2 4.50 62.00 14.00 58.50 283.870 2794 235 11 11
12 184 - ELİFE KALLİ N 12 / D 30 7 28.25 12 2 11.50 17 2 16.50 0 0 0.00 59.00 11.00 56.25 280.130 2906 240 12 12
13 195 - GİZEM İŞAL 12 / B 24 6 22.50 10 1 9.75 13 1 12.75 12 8 10.00 59.00 16.00 55.00 277.723 2980 246 13 13
14 174 - AYŞE NUR YAKICI 12 / B 23 13 19.75 9 10 6.50 17 2 16.50 13 7 11.25 62.00 32.00 54.00 277.553 2983 247 14 14
15 171 - ÖKKEŞ KÜMPERLİ 0 / 0 22 13 18.75 10 7 8.25 19 4 18.00 10 5 8.75 61.00 29.00 53.75 276.570 3025 249 15 15
16 204 - MİSLİNA DEMİRDÖĞEN 12 / B 32 6 30.50 10 4 9.00 12 8 10.00 7 4 6.00 61.00 22.00 55.50 276.380 3035 251 16 16
17 156 - SEDAT Ç GÖK Ğ K 0 / 0 26 9 23.75 13 3 12.25 15 6 13.50 7 6 5.50 61.00 24.00 55.00 276.308 3037 253 17 17
18 210 - GAMZE ÇİÇEK 0 / 0 28 8 26.00 14 6 12.50 16 3 15.25 2 3 1.25 60.00 20.00 55.00 275.808 3056 256 18 18
19 222 - AYŞE GÜL G CANKATAN 12 / Ç 24 13 20.75 16 4 15.00 13 2 12.50 6 2 5.50 59.00 21.00 53.75 271.500 3196 267 19 19
20 206 - ELİF KURT 12 / C 24 12 21.00 16 3 15.25 12 1 11.75 6 4 5.00 58.00 20.00 53.00 268.507 3280 274 20 20
21 165 - İLAYDA YILDIZ 12 / B 27 10 24.50 6 3 5.25 16 3 15.25 8 6 6.50 57.00 22.00 51.50 267.452 3304 276 21 21
22 137 - MUHARREM * DEMİR 12 / C 28 12 25.00 13 6 11.50 12 6 10.50 6 3 5.25 59.00 27.00 52.25 265.928 3351 281 22 22
23 193 - RİŞAN NAZ TATLI VV 12 / B 28 12 25.00 8 11 5.25 9 6 7.50 14 4 13.00 59.00 33.00 50.75 262.877 3453 288 23 23
24 127 - AMİNE SAZ 12 / B 29 10 26.50 8 6 6.50 13 14 9.50 10 9 7.75 60.00 39.00 50.25 260.493 3508 297 24 24
25 131 - OSMAN ESATIBAĞCI 12 / A 24 13 20.75 14 4 13.00 8 3 7.25 10 5 8.75 56.00 25.00 49.75 257.252 3605 310 25 25
26 155 - TURGAY ERGÜVEN 12 / B 26 14 22.50 10 6 8.50 8 2 7.50 11 2 10.50 55.00 24.00 49.00 256.150 3636 317 26 26
27 198 - MEHMET D SOYLU 12 / D 21 12 18.00 14 6 12.50 16 4 15.00 3 4 2.00 54.00 26.00 47.50 252.375 3764 329 27 27
28 388 - NADİR 0 / 0 27 9 24.75 12 4 11.00 12 0 12.00 0 0 0.00 51.00 13.00 47.75 250.885 3799 337 28 28
29 169 - DİLARA KAMALAK 12 / B 26 11 23.25 3 5 1.75 14 1 13.75 8 4 7.00 51.00 21.00 45.75 249.088 3868 343 29 29
30 153 - HAYRİYE DEMİR 12 / C 30 6 28.50 11 5 9.75 10 4 9.00 0 0 0.00 51.00 15.00 47.25 247.712 3917 347 30 30
31 209 - FATMA M 12 / C 25 14 21.50 13 5 11.75 10 3 9.25 6 8 4.00 54.00 30.00 46.50 246.683 3950 353 31 31
32 194 - FATMA ZEHRAPAKKAN 12 / D 20 10 17.50 12 5 10.75 13 0 13.00 5 3 4.25 50.00 18.00 45.50 245.915 3979 356 32 32
33 170 - CAN ÇAMKESEN 12 / A 19 14 15.50 11 2 10.50 15 2 14.50 6 6 4.50 51.00 24.00 45.00 245.330 4004 357 33 33
34 186 - HAKAN ÖZBEK 12 / A 18 11 15.25 6 8 4.00 16 4 15.00 11 7 9.25 51.00 30.00 43.50 243.288 4069 368 34 34
35 129 - MEHMET TOY TOY 0 / 0 22 10 19.50 10 2 9.50 13 8 11.00 5 3 4.25 50.00 23.00 44.25 240.968 4129 370 35 35
36 151 - ALİ A YILMAZ 12 / C 29 11 26.25 15 5 13.75 3 2 2.50 3 2 2.50 50.00 20.00 45.00 237.312 4238 381 36 36
37 157 - HACER ARSLAN 12 / D 26 9 23.75 13 6 11.50 7 2 6.50 2 1 1.75 48.00 18.00 43.50 234.907 4299 389 37 37
38 201 - BUKET SEZEN 12 / C 27 6 25.50 14 2 13.50 1 0 1.00 4 2 3.50 46.00 10.00 43.50 232.110 4387 399 38 38
39 126 - ABDULKADİR BİLGİÇ 12 / D 27 13 23.75 14 6 12.50 5 5 3.75 4 6 2.50 50.00 30.00 42.50 230.325 4437 405 39 39
40 180 - BERAT AŞ TAŞ 12 / A 14 26 7.50 10 10 7.50 18 5 16.75 10 10 7.50 52.00 51.00 39.25 229.960 4443 406 40 40
41 143 - MİRAY ORÇAN 12 / C 23 13 19.75 11 5 9.75 9 1 8.75 3 0 3.00 46.00 19.00 41.25 229.778 4447 407 41 41
42 141 - FATMA NAR 12 / C 22 10 19.50 13 5 11.75 10 2 9.50 1 2 0.50 46.00 19.00 41.25 229.118 4463 408 42 42
43 178 - ZELİHA ÇETİN 12 / B 25 13 21.75 6 8 4.00 7 4 6.00 10 7 8.25 48.00 32.00 40.00 226.727 4545 412 43 43
44 0 - GÜLLÜ UMUTLU TSI 12 / B 16 13 12.75 6 0 6.00 13 0 13.00 8 4 7.00 43.00 17.00 38.75 226.205 4562 415 44 44
45 267 - BEKİR CAN GÜL 12 / D 20 8 18.00 15 5 13.75 9 2 8.50 0 1 -0.25 44.00 16.00 40.00 224.130 4636 419 45 45
46 444 - RASİM F KIZILASLAN 12 / D 21 13 17.75 16 1 15.75 5 1 4.75 3 5 1.75 45.00 20.00 40.00 222.435 4679 421 46 46
47 179 - FATMA FEYZAGÖRGÜLÜ 12 / D 24 14 20.50 12 8 10.00 9 3 8.25 0 2 -0.50 45.00 27.00 38.25 218.815 4788 430 47 47
48 154 - SUDE NAZ AVCU 12 / B 19 17 14.75 8 6 6.50 8 1 7.75 9 5 7.75 44.00 29.00 36.75 217.088 4830 433 48 48
49 144 - TAHA AÇIKGÖZ 0 / 0 12 7 10.25 8 3 7.25 18 7 16.25 3 5 1.75 41.00 22.00 35.50 215.910 4872 435 49 49
50 214 - ABDULLAH GÖZÜ AÇIK 12 / A 16 24 10.00 10 10 7.50 13 10 10.50 10 10 7.50 49.00 54.00 35.50 214.560 4913 439 50 50
51 209 - AYŞEGÜL YILMAZ 12 / D 23 14 19.50 13 4 12.00 5 3 4.25 2 3 1.25 43.00 24.00 37.00 212.963 4957 442 51 51
52 142 - METE YEDİPINARP 12 / A 13 12 10.00 5 3 4.25 16 1 15.75 5 3 4.25 39.00 19.00 34.25 212.900 4961 443 52 52
53 203 - İKBAL ORÇANORÇAN T 12 / C 22 13 18.75 9 8 7.00 9 3 8.25 2 1 1.75 42.00 25.00 35.75 212.082 4986 444 53 53
54 135 - MELİKE YILMAZ 12 / B 20 11 17.25 8 3 7.25 7 1 6.75 6 9 3.75 41.00 24.00 35.00 209.530 5051 453 54 54
55 188 - DÖNENUR KÖSE 12 / C 20 18 15.50 14 6 12.50 4 7 2.25 6 4 5.00 44.00 35.00 35.25 207.565 5106 458 55 55
56 152 - ELİF NUR SARI 12 / D 21 12 18.00 13 6 11.50 3 4 2.00 3 3 2.25 40.00 25.00 33.75 201.857 5282 472 56 56
57 166 - ZEYNEP Ö T AVCU 12 / D 20 10 17.50 14 1 13.75 3 2 2.50 0 0 0.00 37.00 13.00 33.75 201.113 5306 477 57 57
58 173 - RUMEYSA DEMİR 12 / B 25 15 21.25 6 5 4.75 6 9 3.75 6 14 2.50 43.00 43.00 32.25 198.992 5367 479 58 58
59 189 - ZEHRA KAYA TÜ*Ş* 12 / C 24 12 21.00 13 5 11.75 1 2 0.50 1 4 0.00 39.00 23.00 33.25 198.602 5377 481 59 59
60 216 - TOLGA OĞUL 12 / A 17 17 12.75 5 5 3.75 9 3 8.25 7 6 5.50 38.00 31.00 30.25 196.483 5426 486 60 60
61 159 - CENNET KAPLAN 12 / B 21 12 18.00 5 1 4.75 5 5 3.75 6 6 4.50 37.00 24.00 31.00 195.768 5440 487 61 61
62 192 - MUSTAFA OKUMUŞ 12 / A 19 18 14.50 4 4 3.00 10 3 9.25 2 2 1.50 35.00 27.00 28.25 189.465 5625 503 62 62
63 0 - OSMANFARUK 12 / D 6 13 2.75 5 2 4.50 13 3 12.25 0 0 0.00 24.00 18.00 19.50 163.040 6273 540 63 63


