
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11.SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI(2022/23) 86 86 86 860

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,79 7,42 12,93 8,65 3,25 7,84 6,90 3,75 5,96 11,49 5,41 10,14 2,98 3,92 2,00 3,28 3,23 2,48 3,98 3,18 3,18 52,07 30,16 44,53 250,230

Okul Ortalaması 15,50 5,84 14,04 9,10 2,97 8,36 7,70 3,59 6,80 12,63 5,29 11,31 2,30 4,13 1,27 3,10 3,65 2,19 3,93 3,50 3,06 54,26 28,97 47,03 261,230

KATILIMLAR

1 275 İKRA NUR KEKLİK 11A 23 4 22,00 10 3 9,25 12 2 11,50 28 1 27,75 2 1 1,75 6 4 5,00 5 3 4,25 86 18 81,50 398,158 33

2 280 MELİKE ÇOMRUK 11A 20 2 19,50 13 1 12,75 9 5 7,75 25 5 23,75 4 5 2,75 8 2 7,50 9 1 8,75 88 21 82,75 382,578 53

3 384 MENAR     ABBUD 11A 24 1 23,75 10 0 10,00 10 2 9,50 22 4 21,00 3 1 2,75 8 1 7,75 8 2 7,50 85 11 82,25 382,548 54

4 237 MURAT MELİH KIR 11A 17 9 14,75 13 2 12,50 12 2 11,50 27 3 26,25 4 6 2,50 6 4 5,00 5 4 4,00 84 30 76,50 368,020 75

5 238 D FURKAN ARAZ 11A 18 4 17,00 12 3 11,25 10 4 9,00 26 3 25,25 4 4 3,00 6 4 5,00 6 4 5,00 82 26 75,50 367,363 77

6 281 BİLGE ÖZPIRTICI 11A 19 4 18,00 10 4 9,00 11 2 10,50 24 5 22,75 2 5 0,75 6 3 5,25 9 1 8,75 81 24 75,00 360,805 88

7 301 GÜL YILMAZ 11C 23 3 22,25 14 1 13,75 10 5 8,75 16 2 15,50 3 6 1,50 6 1 5,75 3 5 1,75 75 23 69,25 337,438 136

8 285 NİSANUR DELİCE 11C 26 3 25,25 13 2 12,50 14 1 13,75 15 7 13,25 2 5 0,75 3 3 2,25 2 5 0,75 75 26 68,50 336,538 137

9 231 HAKAN TÜRKMEN 11A 20 6 18,50 11 4 10,00 8 7 6,25 21 6 19,50 3 6 1,50 5 5 3,75 7 3 6,25 75 37 65,75 333,270 143

10 241 MELİKE CEVİZ 11D 22 2 21,50 12 2 11,50 11 1 10,75 15 0 15,00 2 2 1,50 2 4 1,00 5 2 4,50 69 13 65,75 327,330 158

11 242 UMUT G 11A 17 10 14,50 13 2 12,50 9 5 7,75 20 6 18,50 4 6 2,50 7 3 6,25 4 5 2,75 74 37 64,75 319,960 172

12 261 RAHMETULLAH DGR 11A 19 8 17,00 11 1 10,75 11 3 10,25 16 4 15,00 4 2 3,50 7 3 6,25 5 2 4,50 73 23 67,25 319,848 173

13 257 SUDE NUR KAPLAN 11A 14 6 12,50 8 7 6,25 6 6 4,50 25 2 24,50 2 7 0,25 4 4 3,00 5 3 4,25 64 35 55,25 313,590 185

14 0 ALİ SAMET ÇELİK 11A 15 10 12,50 13 2 12,50 10 3 9,25 20 8 18,00 2 7 0,25 5 4 4,00 5 4 4,00 70 38 60,50 305,898 204

15 385 DİLARA NUR KARA 11B 18 3 17,25 7 1 6,75 6 1 5,75 18 5 16,75 4 1 3,75 3 4 2,00 5 2 4,50 61 17 56,75 303,713 207

16 130 HATİCESILAÇATAL 11C 18 6 16,50 12 1 11,75 9 1 8,75 16 5 14,75 2 2 1,50 3 4 2,00 3 3 2,25 63 22 57,50 298,840 218

17 62 ELİF KARAKIZ 11A 17 7 15,25 9 2 8,50 10 3 9,25 18 4 17,00 3 5 1,75 5 3 4,25 1 6 -0,50 63 30 55,50 298,523 219

18 271 HASAN KLL 11C 20 5 18,75 12 2 11,50 11 2 10,50 11 7 9,25 5 1 4,75 5 2 4,50 2 4 1,00 66 23 60,25 292,633 234

19 273 ASLI GÖKKAYA 11A 19 3 18,25 9 2 8,50 8 4 7,00 15 5 13,75 3 6 1,50 2 6 0,50 5 4 4,00 61 30 53,50 290,965 241

20 233 MUHAMMET ALİ 11C 20 4 19,00 11 2 10,50 8 3 7,25 14 7 12,25 1 3 0,25 4 3 3,25 3 5 1,75 61 27 54,25 289,930 245

21 113 YAĞMUR ÖZER 11A 12 4 11,00 9 2 8,50 6 3 5,25 19 4 18,00 1 6 -0,50 4 4 3,00 9 1 8,75 60 24 54,00 288,313 251

22 289 HÜSNE BAŞCI 11B 18 4 17,00 8 4 7,00 5 8 3,00 16 4 15,00 4 5 2,75 4 3 3,25 4 6 2,50 59 34 50,50 285,095 259

23 235 ALİ KAYA 11A 13 4 12,00 9 2 8,50 9 2 8,50 17 6 15,50 3 3 2,25 6 4 5,00 3 2 2,50 60 23 54,25 283,978 263

24 274 HİLAL GÜLSEVER 11A 3 1 2,75 9 3 8,25 8 0 8,00 23 1 22,75 2 4 1,00 5 4 4,00 7 2 6,50 57 15 53,25 283,310 267

25 228 NURCAN ÇOMRUK 11C 19 7 17,25 11 4 10,00 10 5 8,75 10 3 9,25 6 3 5,25 5 0 5,00 3 6 1,50 64 28 57,00 282,288 270

26 278 MUKADDES ÇAKMAK 11C 19 4 18,00 6 7 4,25 7 2 6,50 16 4 15,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 54 26 47,50 281,648 275

27 220 HACI EYÜP BYKL 11C 16 6 14,50 10 2 9,50 9 3 8,25 16 5 14,75 4 0 4,00 3 6 1,50 0 6 -1,50 58 28 51,00 281,123 279

28 191 N YAĞMUR SADIK 11D 18 4 17,00 5 3 4,25 5 0 5,00 16 3 15,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 6 4 5,00 52 18 47,50 279,873 282

29 272 SELVER CÜCÜK 11B 13 5 11,75 8 2 7,50 8 2 7,50 17 2 16,50 4 4 3,00 3 5 1,75 4 5 2,75 57 25 50,75 279,288 283
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Genel Ortalama 14,79 7,42 12,93 8,65 3,25 7,84 6,90 3,75 5,96 11,49 5,41 10,14 2,98 3,92 2,00 3,28 3,23 2,48 3,98 3,18 3,18 52,07 30,16 44,53 250,230
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KATILIMLAR

30 286 MERVE BATTAL 11C 16 5 14,75 10 1 9,75 4 1 3,75 16 4 15,00 1 1 0,75 2 1 1,75 4 0 4,00 53 13 49,75 279,213 284

31 245 EMİN PINAR 11C 22 4 21,00 12 2 11,50 10 4 9,00 9 4 8,00 2 4 1,00 2 3 1,25 2 5 0,75 59 26 52,50 278,470 286

32 290 R NAZ JALLİ 11B 16 6 14,50 8 5 6,75 9 4 8,00 15 8 13,00 3 7 1,25 5 5 3,75 6 4 5,00 62 39 52,25 277,600 290

33 284 İREM KARADENİZ 11C 21 6 19,50 8 6 6,50 9 3 8,25 12 2 11,50 0 5 -1,25 3 5 1,75 3 6 1,50 56 33 47,75 275,505 298

34 199 SERKAN ŞAHAN 11C 21 4 20,00 12 3 11,25 8 5 6,75 10 6 8,50 3 3 2,25 2 3 1,25 2 4 1,00 58 28 51,00 274,350 302

35 226 GAMZE GÖKÇE 11C 17 5 15,75 9 5 7,75 11 1 10,75 11 4 10,00 2 3 1,25 4 3 3,25 4 2 3,50 58 23 52,25 271,898 315

36 249 SÜMERYA OKUMUŞ 11C 19 2 18,50 8 4 7,00 8 5 6,75 13 3 12,25 2 5 0,75 1 3 0,25 1 3 0,25 52 25 45,75 271,465 318

37 264 GÜLNİHAL GÜNEŞ 11C 20 6 18,50 13 1 12,75 8 5 6,75 9 5 7,75 2 5 0,75 2 6 0,50 5 3 4,25 59 31 51,25 269,423 325

38 160 SÜMEYYE SÜT 11C 18 3 17,25 10 3 9,25 8 2 7,50 12 6 10,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 53 18 48,50 269,183 327

39 283 MİRAY GÖKKAYA 11C 17 4 16,00 10 3 9,25 10 4 9,00 11 4 10,00 4 3 3,25 2 4 1,00 3 4 2,00 57 26 50,50 269,003 328

40 269 SUDE NAZ OKUMUŞ 11D 19 4 18,00 11 2 10,50 5 10 2,50 11 2 10,50 0 2 -0,50 2 4 1,00 3 4 2,00 51 28 44,00 261,390 349

41 240 HURİ ŞAN SARI 11A 13 9 10,75 9 4 8,00 10 2 9,50 13 7 11,25 5 5 3,75 4 4 3,00 5 4 4,00 59 35 50,25 260,358 358

42 255 EMİNE BOLAT 11D 16 3 15,25 11 2 10,50 6 3 5,25 13 6 11,50 1 3 0,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 50 22 44,50 259,753 359

43 396 EMİNE DURAN 11B 16 5 14,75 8 3 7,25 9 2 8,50 10 5 8,75 4 4 3,00 5 5 3,75 4 5 2,75 56 29 48,75 258,440 363

44 297 İLAYDA BOZDAĞ 11B 16 4 15,00 9 1 8,75 8 3 7,25 10 7 8,25 5 3 4,25 4 5 2,75 4 5 2,75 56 28 49,00 258,000 365

45 230 DİLARA AKKAYA 11B 18 7 16,25 7 6 5,50 6 5 4,75 11 10 8,50 4 6 2,50 5 4 4,00 5 4 4,00 56 42 45,50 253,678 383

46 268 HÜSNE KARACA 11C 18 2 17,50 8 5 6,75 7 5 5,75 11 7 9,25 1 1 0,75 2 2 1,50 1 3 0,25 48 25 41,75 251,928 392

47 182 VİLDANKARAGÖZ 11A 10 2 9,50 8 1 7,75 6 1 5,75 13 3 12,25 3 1 2,75 3 5 1,75 4 3 3,25 47 16 43,00 245,715 421

48 185 NUR ALTUN 11C 19 2 18,50 8 3 7,25 8 2 7,50 8 6 6,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 46 18 41,50 245,658 422

49 300 BEYZA BAĞCI 11B 10 1 9,75 1 0 1,00 8 1 7,75 15 3 14,25 3 3 2,25 1 4 0,00 5 2 4,50 43 14 39,50 244,713 428

50 234 EMİNE BAYINDIR 11A 14 7 12,25 8 3 7,25 9 4 8,00 11 9 8,75 3 5 1,75 6 4 5,00 3 7 1,25 54 39 44,25 243,920 431

51 236 FATMAGÜL KARA 11B 13 9 10,75 5 3 4,25 4 3 3,25 16 11 13,25 4 6 2,50 3 4 2,00 4 6 2,50 49 42 38,50 241,705 440

52 0 ABDULSAMET YLDZ 11D 13 10 10,50 8 3 7,25 6 5 4,75 11 6 9,50 5 3 4,25 4 5 2,75 6 3 5,25 53 35 44,25 241,658 441

53 390 YUSUF KARATAŞ 11C 15 5 13,75 11 1 10,75 7 3 6,25 8 5 6,75 2 4 1,00 3 6 1,50 5 5 3,75 51 29 43,75 240,508 444

54 296 RABİA MUSTAFA 11D 13 7 11,25 9 0 9,00 8 3 7,25 9 3 8,25 1 3 0,25 2 4 1,00 7 0 7,00 49 20 44,00 239,823 448

55 0 ŞEVVAL TURUNC 11D 17 12 14,00 11 1 10,75 5 10 2,50 9 2 8,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 4 3,00 48 30 40,50 239,413 451

56 256 BARIŞ BAĞCI 11C 19 10 16,50 13 2 12,50 10 5 8,75 5 12 2,00 3 7 1,25 3 5 1,75 5 5 3,75 58 46 46,50 238,263 456

57 232 EREN İNCE 11C 17 7 15,25 10 3 9,25 7 5 5,75 7 4 6,00 2 7 0,25 3 4 2,00 3 5 1,75 49 35 40,25 234,383 469

58 148 FURKAN AŞICI 11C 15 10 12,50 10 3 9,25 9 2 8,50 9 8 7,00 3 5 1,75 2 0 2,00 48 28 41,00 233,233 472
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Genel Ortalama 14,79 7,42 12,93 8,65 3,25 7,84 6,90 3,75 5,96 11,49 5,41 10,14 2,98 3,92 2,00 3,28 3,23 2,48 3,98 3,18 3,18 52,07 30,16 44,53 250,230
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KATILIMLAR

59 146 MUSTAFA ARI 11B 11 1 10,75 12 2 11,50 5 0 5,00 8 5 6,75 4 4 3,00 4 2 3,50 3 2 2,50 47 16 43,00 232,170 477

60 303 ALİ YILDIZ 11B 16 8 14,00 10 3 9,25 7 7 5,25 8 8 6,00 2 5 0,75 3 6 1,50 5 5 3,75 51 42 40,50 231,950 480

61 292 NUR SENA 11B 13 3 12,25 6 2 5,50 4 3 3,25 12 4 11,00 2 4 1,00 1 8 -1,00 3 4 2,00 41 28 34,00 229,628 491

62 247 SUDE NİGAR T 11D 12 5 10,75 8 3 7,25 9 5 7,75 11 4 10,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 42 22 36,50 229,220 492

63 276 ALİ ENES KAYA 11B 14 12 11,00 10 5 8,75 9 6 7,50 8 8 6,00 3 4 2,00 2 5 0,75 7 3 6,25 53 43 42,25 228,915 493

64 287 MİSLİNA OKUMUŞ 11B 9 9 6,75 6 5 4,75 5 2 4,50 13 3 12,25 4 3 3,25 2 6 0,50 6 3 5,25 45 31 37,25 227,480 495

65 282 CEVRİYE SARI 11 8 5 6,75 4 3 3,25 7 1 6,75 14 3 13,25 0 3 -0,75 2 5 0,75 5 5 3,75 40 25 33,75 223,878 507

66 0 MUSTAFA DUT 11B 12 5 10,75 8 3 7,25 6 7 4,25 11 11 8,25 1 7 -0,75 3 5 1,75 6 4 5,00 47 42 36,50 223,165 509

67 288 BARIŞ DUT 11C 14 11 11,25 9 4 8,00 6 6 4,50 12 9 9,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 42 35 33,25 222,768 512

68 158 AKİF ÇAKMAK 11B 14 10 11,50 7 4 6,00 0 3 -0,75 15 7 13,25 1 5 -0,25 1 6 -0,50 0 7 -1,75 38 42 27,50 221,523 520

69 299 HÜSEYİN BAHAR 11C 12 12 9,00 9 5 7,75 8 5 6,75 9 5 7,75 3 5 1,75 4 5 2,75 2 6 0,50 47 43 36,25 217,753 531

70 270 HİLAL İREM YĞL 11B 13 8 11,00 7 5 5,75 10 2 9,50 8 8 6,00 4 6 2,50 0 7 -1,75 4 4 3,00 46 40 36,00 216,538 535

71 298 AYŞEE  KURTT 11B 12 4 11,00 6 5 4,75 5 2 4,50 10 4 9,00 1 5 -0,25 1 4 0,00 4 5 2,75 39 29 31,75 216,350 536

72 140 BURCU KURT 11C 11 6 9,50 8 4 7,00 8 3 7,25 9 6 7,50 2 3 1,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 40 26 33,50 212,703 549

73 106 İREM ÇATLI 11C 14 9 11,75 9 6 7,50 7 8 5,00 5 6 3,50 4 5 2,75 1 3 0,25 6 3 5,25 46 40 36,00 210,010 556

74 294 NESLİHAN FIRAT 11D 11 7 9,25 9 2 8,50 8 2 7,50 8 4 7,00 1 4 0,00 1 7 -0,75 2 4 1,00 40 30 32,50 208,980 559

75 250 BETÜL YAMAN 11D 15 9 12,75 8 5 6,75 5 7 3,25 8 8 6,00 1 6 -0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 40 40 30,00 207,795 561

76 229 ESRAA BTTL 11B 10 5 8,75 7 2 6,50 5 2 4,50 9 8 7,00 1 2 0,50 4 3 3,25 3 3 2,25 39 25 32,75 207,388 562

77 133 BETÜL AKSU 11B 10 5 8,75 6 1 5,75 7 2 6,50 8 4 7,00 2 7 0,25 3 4 2,00 3 3 2,25 39 26 32,50 207,138 565

78 392 H HÜSEYİN CAN 11B 10 1 9,75 10 1 9,75 6 4 5,00 5 3 4,25 0 6 -1,50 3 2 2,50 4 2 3,50 38 19 33,25 202,865 579

79 263 MUSTAFA KURT 11C 14 12 11,00 9 5 7,75 7 5 5,75 4 9 1,75 2 5 0,75 3 3 2,25 5 4 4,00 44 43 33,25 197,753 593

80 252 BENGÜ SU 11D 12 12 9,00 10 4 9,00 8 4 7,00 6 9 3,75 2 6 0,50 0 7 -1,75 5 2 4,50 43 44 32,00 197,430 594

81 266 MUSTAFA ORÇAN 11C 15 8 13,00 9 5 7,75 2 5 0,75 5 7 3,25 1 8 -1,00 2 1 1,75 2 5 0,75 36 39 26,25 192,293 609

82 253 ALEYNA 11D 9 4 8,00 7 5 5,75 7 4 6,00 6 7 4,25 0 3 -0,75 4 2 3,50 4 3 3,25 37 28 30,00 192,003 610

83 183 SULTAN ŞAN 11B 15 9 12,75 5 3 4,25 5 6 3,50 3 2 2,50 0 6 -1,50 1 1 0,75 3 3 2,25 32 30 24,50 185,863 628

84 161 FATMA KAPLAN 11B 9 6 7,50 6 6 4,50 6 4 5,00 6 6 4,50 0 7 -1,75 3 4 2,00 6 4 5,00 36 37 26,75 184,878 630

85 162 SELMA KESKİN 11C 12 13 8,75 8 4 7,00 9 6 7,50 3 14 -0,50 2 6 0,50 0 7 -1,75 5 2 4,50 39 52 26,00 171,790 678

86 251 BURCU  S*E 11B 8 3 7,25 7 1 6,75 6 3 5,25 2 0 2,00 1 7 -0,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 25 19 20,25 164,413 711
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