
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM AİHL BAY 9.SINIF (HB) 84 84 84 4035

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Yabancı Dil Matematik-1 Fen Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,06 5,72 6,63 5,17 3,90 4,19 6,64 2,65 5,97 4,71 2,82 4,01 5,26 4,17 4,21 7,61 4,68 6,44 37,45 23,94 31,45 249,080

Okul Ortalaması 8,64 5,31 7,32 5,60 3,83 4,64 8,13 1,62 7,73 4,44 2,67 3,77 4,15 3,23 3,34 9,29 3,98 8,29 40,25 20,64 35,09 261,120

KATILIMLAR

1 969 EMİN ÜŞİ 09C 12 3 11,25 8 2 7,50 10 0 10,00 6 3 5,25 10 1 9,75 11 3 10,25 57 12 54,00 381,273 582

2 984 HALİL MAZI 09B 11 4 10,00 6 4 5,00 10 0 10,00 8 2 7,50 8 3 7,25 14 1 13,75 57 14 53,50 358,738 758

3 978 YUSUF KAĞAN KALAY 09C 9 5 7,75 6 4 5,00 8 2 7,50 7 1 6,75 10 3 9,25 13 2 12,50 53 17 48,75 348,063 836

4 987 ZEYNEP BOZDAĞ 09C 12 3 11,25 9 1 8,75 9 1 8,75 9 0 9,00 7 3 6,25 9 3 8,25 55 11 52,25 346,323 855

5 971 BEYZA NUR ZORBA 09C 11 3 10,25 5 5 3,75 9 1 8,75 6 3 5,25 8 2 7,50 8 4 7,00 47 18 42,50 326,865 1012

6 974 ÖZGE GÜÇLÜ 09B 9 5 7,75 6 4 5,00 8 1 7,75 8 2 7,50 9 4 8,00 10 5 8,75 50 21 44,75 323,015 1048

7 981 EMİNE KEKLİK 09B 12 3 11,25 8 2 7,50 10 0 10,00 4 2 3,50 5 3 4,25 11 3 10,25 50 13 46,75 322,253 1057

8 936 HACER ATA 09B 10 4 9,00 8 1 7,75 9 1 8,75 7 2 6,50 6 2 5,50 10 1 9,75 50 11 47,25 318,200 1096

9 986 NİSANUR KARABAYIR 09C 9 5 7,75 5 5 3,75 8 1 7,75 4 3 3,25 9 1 8,75 9 3 8,25 44 18 39,50 316,833 1112

10 996 BERAT YILDIRIM 09C 13 1 12,75 7 3 6,25 8 2 7,50 6 3 5,25 4 3 3,25 10 3 9,25 48 15 44,25 316,653 1114

11 944 FATMA BUSE AKKURT 09B 10 5 8,75 4 4 3,00 7 3 6,25 1 2 0,50 9 2 8,50 9 5 7,75 40 21 34,75 310,090 1167

12 905 DUYGU TOSUN 09C 10 5 8,75 5 4 4,00 9 0 9,00 9 1 8,75 4 3 3,25 14 0 14,00 51 13 47,75 307,383 1203

13 937 MURTAZA AKKAYA 09C 7 7 5,25 5 5 3,75 8 2 7,50 6 1 5,75 8 1 7,75 12 3 11,25 46 19 41,25 302,248 1258

14 939 ESMA NUR UYKUN 09C 13 2 12,50 9 1 8,75 9 1 8,75 8 2 7,50 1 3 0,25 11 4 10,00 51 13 47,75 300,163 1280

15 914 ZEYNEP KURT 09A 10 4 9,00 3 6 1,50 9 1 8,75 8 2 7,50 4 1 3,75 13 2 12,50 47 16 43,00 300,103 1281

16 0 MELİKENAZ KILIÇ 09C 11 4 10,00 4 6 2,50 9 1 8,75 9 1 8,75 5 4 4,00 9 6 7,50 47 22 41,50 296,350 1317

17 940 FİRDEVS PINAR 09B 10 5 8,75 5 5 3,75 9 1 8,75 2 3 1,25 6 2 5,50 10 3 9,25 42 19 37,25 294,350 1331

18 941 AHSEN BEYZA SOLMAZ 09B 11 4 10,00 3 7 1,25 8 2 7,50 4 5 2,75 6 4 5,00 10 5 8,75 42 27 35,25 293,085 1342

19 979 ELİF SUDE GÖRGÜLÜ 09C 11 4 10,00 7 2 6,50 8 1 7,75 6 1 5,75 5 5 3,75 8 4 7,00 45 17 40,75 291,888 1351

20 960 ESMA SULTAN AKILLI 09B 10 5 8,75 4 6 2,50 8 2 7,50 8 2 7,50 7 7 5,25 8 6 6,50 45 28 38,00 289,138 1385

21 953 AYŞE AZRA GÜL 09B 12 3 11,25 6 4 5,00 9 1 8,75 7 3 6,25 2 7 0,25 13 2 12,50 49 20 44,00 288,688 1388

22 0 AYŞE AKBABA 09C 10 5 8,75 5 5 3,75 8 1 7,75 2 3 1,25 4 1 3,75 12 3 11,25 41 18 36,50 282,423 1445

23 964 HABİB KISA 09A 7 6 5,50 7 3 6,25 9 0 9,00 8 1 7,75 7 2 6,50 38 12 35,00 282,083 1454

24 970 ESMA YİĞİT 09C 11 2 10,50 7 3 6,25 8 1 7,75 5 0 5,00 2 2 1,50 10 2 9,50 43 10 40,50 281,095 1464

25 948 NİSAGÜL BILDIRCIN   12 3 11,25 4 4 3,00 7 3 6,25 2 2 1,50 4 5 2,75 10 4 9,00 39 21 33,75 280,368 1468

26 928 ALİ AY 09A 6 5 4,75 4 6 2,50 10 0 10,00 4 5 2,75 7 2 6,50 11 3 10,25 42 21 36,75 277,830 1506

27 907 HATİCE KARAOĞLAN 09A 9 6 7,50 6 4 5,00 10 0 10,00 8 2 7,50 4 4 3,00 10 4 9,00 47 20 42,00 276,450 1516

28 909 HACER NUR KURT 09A 9 6 7,50 5 5 3,75 10 0 10,00 5 2 4,50 4 4 3,00 12 3 11,25 45 20 40,00 276,130 1518

29 980 GÖKHAN BARMAN 09B 8 5 6,75 5 2 4,50 8 2 7,50 2 3 1,25 4 0 4,00 13 1 12,75 40 13 36,75 275,015 1529
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM AİHL BAY 9.SINIF (HB) 84 84 84 4035

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Yabancı Dil Matematik-1 Fen Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,06 5,72 6,63 5,17 3,90 4,19 6,64 2,65 5,97 4,71 2,82 4,01 5,26 4,17 4,21 7,61 4,68 6,44 37,45 23,94 31,45 249,080

Okul Ortalaması 8,64 5,31 7,32 5,60 3,83 4,64 8,13 1,62 7,73 4,44 2,67 3,77 4,15 3,23 3,34 9,29 3,98 8,29 40,25 20,64 35,09 261,120

KATILIMLAR

30 901 SENA  PİŞKİN 09A 8 6 6,50 5 5 3,75 7 2 6,50 4 4 3,00 6 0 6,00 9 4 8,00 39 21 33,75 274,485 1538

31 951 SUDENAZ BOZOĞLU 09B 10 5 8,75 5 5 3,75 10 0 10,00 5 5 3,75 4 5 2,75 10 5 8,75 44 25 37,75 272,788 1564

32 958 ZELİHA ASLANTAŞ 09C 11 4 10,00 4 5 2,75 8 2 7,50 6 3 5,25 2 3 1,25 11 3 10,25 42 20 37,00 269,808 1600

33 999 NUR HARSE 09C 11 2 10,50 8 0 8,00 9 0 9,00 5 3 4,25 0 2 -0,50 11 2 10,50 44 9 41,75 269,710 1602

34 915 HİRA UZ 09A 12 3 11,25 6 4 5,00 7 2 6,50 3 2 2,50 3 3 2,25 6 5 4,75 37 19 32,25 265,723 1646

35 983 SAMET KOZAN 09B 10 3 9,25 6 4 5,00 7 3 6,25 3 4 2,00 4 4 3,00 8 4 7,00 38 22 32,50 263,590 1676

36 943 ERVA LİMON 09B 6 8 4,00 7 3 6,25 7 3 6,25 5 4 4,00 7 2 6,50 9 6 7,50 41 26 34,50 263,465 1677

37 994 GİZEM  NAZ KAYA 09B 9 6 7,50 8 2 7,50 8 2 7,50 3 7 1,25 6 8 4,00 8 6 6,50 42 31 34,25 263,375 1680

38 927 MERVE BOZDOĞAN 09A 8 6 6,50 4 5 2,75 10 0 10,00 4 4 3,00 4 4 3,00 12 3 11,25 42 22 36,50 262,360 1691

39 955 ASUDE KAHRAMAN 09B 10 4 9,00 3 6 1,50 8 2 7,50 6 1 5,75 2 2 1,50 11 3 10,25 40 18 35,50 262,295 1693

40 993 MELİKE KOCA 09C 8 6 6,50 5 4 4,00 9 1 8,75 2 0 2,00 6 3 5,25 7 5 5,75 37 19 32,25 261,383 1705

41 975 ÖZGE SENA YILMAZ 09C 10 4 9,00 7 1 6,75 8 2 7,50 4 3 3,25 2 2 1,50 8 0 8,00 39 12 36,00 259,405 1732

42 956 MELİKE KISA 09B 10 4 9,00 5 5 3,75 10 0 10,00 8 2 7,50 1 1 0,75 9 5 7,75 43 17 38,75 258,918 1737

43 965 AYŞE NUR BOZKURT 09C 9 6 7,50 5 5 3,75 10 0 10,00 7 3 6,25 2 1 1,75 10 4 9,00 43 19 38,25 258,538 1743

44 946 AYŞENUR SAKINMAZ 09B 12 2 11,50 5 5 3,75 8 2 7,50 4 4 3,00 3 7 1,25 6 5 4,75 38 25 31,75 258,313 1746

45 903 MERVE DEREBEYİ 09A 8 6 6,50 2 2 1,50 6 3 5,25 4 0 4,00 12 1 11,75 32 12 29,00 255,100 1783

46 902 SUDE DİKİLİTAŞ 09B 6 9 3,75 5 5 3,75 7 3 6,25 6 3 5,25 7 2 6,50 8 6 6,50 39 28 32,00 254,785 1790

47 917 ASLI AKKUŞ 09A 8 6 6,50 4 4 3,00 8 2 7,50 4 4 3,00 4 4 3,00 11 2 10,50 39 22 33,50 254,620 1793

48 945 EMİNE TÜRKMEN 09B 8 6 6,50 5 4 4,00 8 1 7,75 5 3 4,25 4 4 3,00 10 4 9,00 40 22 34,50 254,120 1802

49 991 MUHAMMED TUĞRA DENİZ 09B 9 6 7,50 8 2 7,50 8 2 7,50 3 7 1,25 4 2 3,50 7 8 5,00 39 27 32,25 252,500 1825

50 962 NİDA KARACA 09C 6 8 4,00 5 4 4,00 8 1 7,75 6 4 5,00 5 6 3,50 12 3 11,25 42 26 35,50 248,475 1877

51 947 RÜVEYDA DEMİR 09B 6 7 4,25 9 1 8,75 9 1 8,75 5 3 4,25 3 2 2,50 11 4 10,00 43 18 38,50 246,355 1904

52 954 MELTEM YERLİKAYA 09B 7 8 5,00 8 2 7,50 7 3 6,25 2 8 0,00 6 6 4,50 9 6 7,50 39 33 30,75 245,900 1909

53 916 YUSUF AKAR 09A 11 3 10,25 7 3 6,25 8 1 7,75 1 2 0,50 1 5 -0,25 9 5 7,75 37 19 32,25 244,948 1920

54 926 ÖMER CAN KIZIL 09A 6 7 4,25 4 6 2,50 7 3 6,25 5 2 4,50 12 2 11,50 34 20 29,00 244,485 1927

55 910 HÜSNEGÜL ASLAN 09A 7 5 5,75 4 5 2,75 9 1 8,75 1 2 0,50 6 3 5,25 6 6 4,50 33 22 27,50 244,308 1931

56 952 EBRAR ESLEM ORÇAN 09C 10 5 8,75 6 4 5,00 7 3 6,25 6 4 5,00 2 4 1,00 8 6 6,50 39 26 32,50 243,750 1938

57 992 HACER NUR KURT 09C 7 7 5,25 3 7 1,25 7 3 6,25 7 3 6,25 3 1 2,75 11 2 10,50 38 23 32,25 242,118 1954

58 909 YUSUF ALİ ARISOY 09B 8 3 7,25 6 2 5,50 7 2 6,50 4 2 3,50 6 4 5,00 31 13 27,75 241,300 1963
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM AİHL BAY 9.SINIF (HB) 84 84 84 4035

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Yabancı Dil Matematik-1 Fen Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,06 5,72 6,63 5,17 3,90 4,19 6,64 2,65 5,97 4,71 2,82 4,01 5,26 4,17 4,21 7,61 4,68 6,44 37,45 23,94 31,45 249,080

Okul Ortalaması 8,64 5,31 7,32 5,60 3,83 4,64 8,13 1,62 7,73 4,44 2,67 3,77 4,15 3,23 3,34 9,29 3,98 8,29 40,25 20,64 35,09 261,120

KATILIMLAR

59 961 KÜBRA AKILLI 09A 7 4 6,00 8 1 7,75 8 1 7,75 4 0 4,00 2 2 1,50 9 3 8,25 38 11 35,25 239,400 1985

60 959 İRFAN KARADAĞLI 09B 9 4 8,00 5 5 3,75 8 2 7,50 4 5 2,75 2 5 0,75 10 5 8,75 38 26 31,50 238,883 1990

61 990 EBRAR BAŞA 09C 10 4 9,00 4 6 2,50 9 1 8,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 12 3 11,25 37 19 32,25 237,325 2004

62 942 AHMET SÜREK 09B 8 7 6,25 8 2 7,50 6 4 5,00 0 3 -0,75 4 8 2,00 11 4 10,00 37 28 30,00 236,770 2011

63 977 RAHİLE AKTOP 09C 9 6 7,50 5 5 3,75 9 1 8,75 7 3 6,25 2 9 -0,25 10 5 8,75 42 29 34,75 234,788 2048

64 988 MUHAMMED EREN BAĞCI 09C 6 8 4,00 9 1 8,75 9 1 8,75 7 3 6,25 2 2 1,50 10 4 9,00 43 19 38,25 234,580 2051

65 911 MERVE ZELİHA ÇOMAK 09A 8 7 6,25 4 6 2,50 9 1 8,75 3 3 2,25 3 4 2,00 9 4 8,00 36 25 29,75 232,715 2073

66 998 YİĞİT BOZDOĞAN 09B 8 7 6,25 5 5 3,75 8 2 7,50 3 7 1,25 4 7 2,25 9 6 7,50 37 34 28,50 231,138 2101

67 924 GÜRKAN GÜZEL 09A 7 5 5,75 7 3 6,25 7 3 6,25 5 2 4,50 2 2 1,50 9 4 8,00 37 19 32,25 230,970 2103

68 982 M ALİ EFE 09C 6 9 3,75 3 7 1,25 8 2 7,50 5 5 3,75 6 9 3,75 10 5 8,75 38 37 28,75 230,038 2111

69 912 ÖZLEM ALBENİ 09A 7 8 5,00 6 4 5,00 9 1 8,75 4 3 3,25 2 1 1,75 8 2 7,50 36 19 31,25 225,218 2189

70 963 CELİL OĞUL 09A 5 9 2,75 6 4 5,00 9 1 8,75 2 0 2,00 3 1 2,75 11 3 10,25 36 18 31,50 224,373 2200

71 949 HASAN YUSUFCAN BARAZ 09C 8 7 6,25 6 3 5,25 4 6 2,50 3 3 2,25 4 7 2,25 8 5 6,75 33 31 25,25 222,863 2219

72 906 ESMA NUR TUZCU 09A 8 5 6,75 7 3 6,25 7 2 6,50 5 4 4,00 1 4 0,00 9 5 7,75 37 23 31,25 222,805 2220

73 922 EZGİ NAS GÖK 09A 8 7 6,25 4 2 3,50 9 0 9,00 4 2 3,50 1 3 0,25 9 2 8,50 35 16 31,00 222,428 2222

74 923 GÜLBAHAR ÇELİK 09C 9 5 7,75 7 3 6,25 7 3 6,25 8 2 7,50 4 3 3,25 35 16 31,00 220,630 2250

75 925 EMİNE GÜL SAYGILI 09A 7 5 5,75 5 4 4,00 8 1 7,75 3 2 2,50 3 3 2,25 6 5 4,75 32 20 27,00 219,948 2262

76 995 MELEK SENA İLERİ 09C 7 6 5,50 5 3 4,25 7 2 6,50 4 3 3,25 2 0 2,00 6 6 4,50 31 20 26,00 213,820 2337

77 921 A MUTTALİP İMALI 09A 8 4 7,00 6 4 5,00 8 2 7,50 2 2 1,50 4 9 1,75 28 21 22,75 207,490 2428

78 920 09C 6 7 4,25 3 7 1,25 10 0 10,00 6 4 5,00 4 6 2,50 3 7 1,25 32 31 24,25 200,460 2528

79 918 MEHMET ALİ TAŞ 09A 6 8 4,00 4 6 2,50 9 1 8,75 2 2 1,50 1 3 0,25 10 4 9,00 32 24 26,00 198,478 2546

80 989 BEYZA OKUDUCU 09C 6 8 4,00 7 2 6,50 7 3 6,25 5 2 4,50 7 3 6,25 32 18 27,50 194,870 2597

81 919 LEYLA YILDIZ 09A 5 6 3,50 7 3 6,25 7 3 6,25 8 0 8,00 0 2 -0,50 7 5 5,75 34 19 29,25 190,640 2660

82 913 BEKİR GÜLSEVER 09A 3 6 1,50 3 3 2,25 4 5 2,75 5 3 4,25 6 5 4,75 21 22 15,50 184,468 2745

83 930 ELİF HİFA KILIÇ 09A 5 9 2,75 6 4 5,00 5 5 3,75 2 6 0,50 2 3 1,25 6 9 3,75 26 36 17,00 170,038 2931

84 929 SİMA TKRK 09A 4 8 2,00 5 3 4,25 8 2 7,50 1 6 -0,50 3 2 2,50 3 9 0,75 24 30 16,50 168,865 2940
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM AİHL BAY 9.SINIF (HB) 84 84 84 4035

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Yabancı Dil Matematik-1 Fen Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,06 5,72 6,63 5,17 3,90 4,19 6,64 2,65 5,97 4,71 2,82 4,01 5,26 4,17 4,21 7,61 4,68 6,44 37,45 23,94 31,45 249,080

Okul Ortalaması 8,64 5,31 7,32 5,60 3,83 4,64 8,13 1,62 7,73 4,44 2,67 3,77 4,15 3,23 3,34 9,29 3,98 8,29 40,25 20,64 35,09 261,120

KATILIMLAR
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