
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİSEVİYE TESPİT 6. SINIF 20 20 388 16431

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 12,35 7 3 6,70 4 5 4,08 5 5 4,61 7 10 7,17 10 9 9,85 45 39 44,76 291,270

Okul Ortalaması 15 5 15,00 8 2 8,40 5 4 5,45 8 2 7,65 10 8 9,70 14 5 14,05 60 26 60,25 358,170

KATILIMLAR

1 507 EMİNE HOPUR       Y 6A 18 2 18,00 9 1 9,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 19,00 19 1 19,00 85 5 85,00 476,020 1 1 1 3 127
% 0,77

2 541 SENEM FATMA AKKAYA6A 20 0 20,00 9 1 9,00 9 1 9,00 10 0 10,00 17 3 17,00 18 2 18,00 83 7 83,00 465,510 2 2 2 5 233
% 1,42

3 533 FATMA ZEHRA KAYA 6A 18 2 18,00 8 2 8,00 9 1 9,00 9 1 9,00 17 3 17,00 20 0 20,00 81 9 81,00 462,820 3 3 3 7 264
% 1,61

4 531 FATIMA ELİ  SÜT  15 5 15,00 9 1 9,00 9 1 9,00 9 1 9,00 18 2 18,00 19 1 19,00 79 11 79,00 450,630 1 4 4 14 423
% 2,57

5 527 ZEYNEP DUT 6A 19 1 19,00 9 1 9,00 7 3 7,00 10 0 10,00 15 5 15,00 16 4 16,00 76 14 76,00 432,720 4 5 5 34 728
% 4,43

6 511 İKRA MİRAÇ NARP 6A 18 2 18,00 10 0 10,00 6 4 6,00 9 1 9,00 11 2 11,00 18 1 18,00 72 10 72,00 410,560 5 6 6 71 1279
% 7,78

7 517 LEYLA NAZ AÇIKGÖZ 6A 17 3 17,00 9 1 9,00 6 4 6,00 8 2 8,00 11 9 11,00 17 3 17,00 68 22 68,00 396,030 6 7 7 82 1706
% 10

8 52 HÜMEYRA ALAŞ 6A 13 7 13,00 9 1 9,00 6 4 6,00 8 2 8,00 13 4 13,00 16 4 16,00 65 22 65,00 383,640 7 8 8 92 2135
% 13

9 501 AYŞE NAZ İMALI 6A 16 3 16,00 9 1 9,00 4 6 4,00 8 1 8,00 6 10 6,00 17 3 17,00 60 24 60,00 354,690 8 9 9 121 3424
% 21

10 539 NİSA NUR GÜLEP  17 3 17,00 9 1 9,00 2 8 2,00 7 3 7,00 10 10 10,00 11 9 11,00 56 34 56,00 346,850 2 10 10 130 3813
% 23

11 502 ELİF SUDE  GÜL 6A 18 2 18,00 9 1 9,00 8 2 8,00 8 2 8,00 3 10 3,00 16 4 16,00 62 21 62,00 346,090 9 11 11 133 3856
% 23

12 509 HACER ZOR 6A 15 5 15,00 9 1 9,00 5 5 5,00 8 2 8,00 11 5 11,00 10 10 10,00 58 28 58,00 345,080 10 12 12 134 3913
% 24

13 519 NAZLI YÜKSEK 6A 15 2 15,00 7 3 7,00 3 7 3,00 9 1 9,00 7 12 7,00 14 5 14,00 55 30 55,00 336,290 11 13 13 142 4404
% 27

14 505 EMİNE GÜL 6A 15 5 15,00 9 1 9,00 5 3 5,00 5 5 5,00 5 11 5,00 15 5 15,00 54 30 54,00 327,200 12 14 14 150 4940
% 30

15 513 İREM RANA KARA 6A 14 6 14,00 10 0 10,00 5 5 5,00 7 3 7,00 8 11 8,00 11 9 11,00 55 34 55,00 325,600 13 15 15 151 5062
% 31

16 521 NİLÜFER TAŞ 6A 14 6 14,00 6 4 6,00 2 8 2,00 7 3 7,00 4 16 4,00 13 7 13,00 46 44 46,00 298,160 14 16 16 178 6937
% 42

17 529 AYŞENUR SENA FISTIK 6A 9 8 9,00 7 3 7,00 5 3 5,00 6 4 6,00 5 14 5,00 11 6 11,00 43 38 43,00 273,350 15 17 17 219 8970
% 55

18 537 TESNİM ŞEHADİ 6A 11 9 11,00 5 5 5,00 3 7 3,00 5 5 5,00 5 15 5,00 7 13 7,00 36 54 36,00 251,760 16 18 18 244 10827
% 66

19 503 CEMİLE NİSA HOPUR 6A 6 14 6,00 8 2 8,00 0 4 0,00 5 4 5,00 4 4 4,00 11 9 11,00 34 37 34,00 242,960 17 19 19 259 11588
% 71

20 523 KADER YAKAR 6A 12 6 12,00 8 2 8,00 5 5 5,00 5 5 5,00 5 8 5,00 2 13 2,00 37 39 37,00 237,500 18 20 20 272 12070
% 73
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