
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİSEVİYE TESPİT 5. SINIF 79 79 538 5021

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal Bilgiler İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 9,04 10 4 9,86 5 4 5,04 8 6 7,75 8 6 8,38 40 26 40,07 318,760

Okul Ortalaması 9 6 9,15 10 4 9,94 5 5 4,51 8 7 7,66 9 5 9,21 40 27 40,47 327,300

KATILIMLAR

1 600 ZEKİYE İFFET AKBABA5A 14 1 14,00 14 1 14,00 7 3 7,00 15 0 15,00 14 1 14,00 64 6 64,00 475,449 1 1 1 3 63
% 1,25

2 651 MAHİR ERSARAN 5C 13 2 13,00 14 1 14,00 7 3 7,00 15 0 15,00 14 1 14,00 63 7 63,00 468,929 1 2 2 6 110
% 2,19

3 665 MUSTAFA ÖMER AKAR5C 13 2 13,00 14 1 14,00 5 5 5,00 14 1 14,00 14 1 14,00 60 10 60,00 454,753 2 3 3 8 248
% 4,94

4 0 ELİFNİSAKÖSE 5A 10 5 10,00 10 5 10,00 5 3 5,00 14 1 14,00 15 0 15,00 54 14 54,00 433,115 2 4 4 16 545
% 11

5 663 İBRAHİM HALİL KIZIL5C 13 2 13,00 14 1 14,00 7 3 7,00 12 3 12,00 12 3 12,00 58 12 58,00 428,439 3 5 5 17 613
% 12

6 660 RAMAZAN GÜNEŞ 5C 13 2 13,00 11 4 11,00 4 6 4,00 12 3 12,00 14 1 14,00 54 16 54,00 427,694 4 6 6 18 632
% 13

7 666 MEHMETERENKOZ 5C 9 6 9,00 7 3 7,00 10 0 10,00 14 1 14,00 14 1 14,00 54 11 54,00 426,124 5 7 7 19 648
% 13

8 0 BEYZAKOCATÜRK 5A 12 3 12,00 10 5 10,00 7 3 7,00 15 0 15,00 9 6 9,00 53 17 53,00 416,352 3 8 8 25 809
% 16

9 0 LEYLANUR OĞUL 5A 13 2 13,00 14 1 14,00 8 2 8,00 9 6 9,00 12 3 12,00 56 14 56,00 405,392 4 9 9 31 1015
% 20

10 662 HÜSEYİN KAYRA VELİOĞL5C 12 3 12,00 10 5 10,00 7 3 7,00 12 3 12,00 11 4 11,00 52 18 52,00 405,182 6 10 10 32 1020
% 20

11 669 M ALİ DEMİR 5C 12 3 12,00 12 3 12,00 6 4 6,00 10 5 10,00 13 2 13,00 53 17 53,00 404,542 7 11 11 33 1029
% 20

12 0 HALİL AKBABA 5C 11 4 11,00 10 5 10,00 6 4 6,00 11 4 11,00 12 3 12,00 50 20 50,00 394,598 8 12 12 37 1193
% 24

13 0 ELİF ECE YARALI 5A 12 3 12,00 13 1 13,00 6 4 6,00 11 2 11,00 10 3 10,00 52 13 52,00 393,515 5 13 13 38 1214
% 24

14 484 CEYHUN GÜNEŞ 5D 12 3 12,00 12 3 12,00 3 7 3,00 12 2 12,00 10 5 10,00 49 20 49,00 391,424 1 14 14 41 1245
% 25

15 0 AHMETEFE ALAŞ 5C 9 6 9,00 12 3 12,00 4 6 4,00 12 3 12,00 12 3 12,00 49 21 49,00 389,306 9 15 15 42 1282
% 26

16 0 BETÜL OKUMUŞ 5A 11 4 11,00 10 5 10,00 7 3 7,00 9 4 9,00 13 2 13,00 50 18 50,00 387,491 6 16 16 44 1311
% 26

17 637 HATİCEECRİNNAZGÜLEP 10 5 10,00 8 5 8,00 7 3 7,00 12 3 12,00 11 4 11,00 48 20 48,00 387,438 1 17 17 45 1315
% 26

18 630 ELA KARATA Ş 5B 9 5 9,00 10 5 10,00 5 5 5,00 11 4 11,00 13 2 13,00 48 21 48,00 386,105 1 18 18 47 1348
% 27

19 0 BETÜL AKILLI 5A 10 5 10,00 13 2 13,00 7 3 7,00 10 5 10,00 11 4 11,00 51 19 51,00 381,978 7 19 19 48 1418
% 28

20 0 EMİNENAZ LIARISOY 5A 13 2 13,00 12 3 12,00 4 6 4,00 8 7 8,00 12 3 12,00 49 21 49,00 380,946 8 20 20 49 1433
% 29

21 644 YAĞMUR BAYRAM  9 6 9,00 9 1 9,00 6 4 6,00 11 4 11,00 12 2 12,00 47 17 47,00 379,206 2 21 21 50 1466
% 29

22 653 MEEMİNOORÇAN 5C 11 4 11,00 13 2 13,00 4 6 4,00 9 6 9,00 12 3 12,00 49 21 49,00 378,868 10 22 22 51 1468
% 29

23 640 MERV Ü NLÜ  9 6 9,00 10 5 10,00 5 5 5,00 11 4 11,00 12 3 12,00 47 23 47,00 378,775 3 23 23 52 1470
% 29

24 0 HÜRÜNAZ ÇOMRUK 5A 11 4 11,00 11 4 11,00 5 5 5,00 8 7 8,00 13 2 13,00 48 22 48,00 375,667 9 24 24 55 1530
% 30

25 0 VEYSEL EFE 5C 12 3 12,00 13 2 13,00 5 5 5,00 8 7 8,00 11 4 11,00 49 21 49,00 372,232 11 25 25 59 1582
% 32

26 668 ALİEMİR TUNÇ 5D 9 6 9,00 9 6 9,00 3 6 3,00 12 3 12,00 11 4 11,00 44 25 44,00 372,138 2 26 26 60 1586
% 32

27 0 SALİHAESLEMKAPLAN5A 12 3 12,00 11 4 11,00 4 6 4,00 8 7 8,00 12 3 12,00 47 23 47,00 372,074 10 27 27 61 1588
% 32

28 682 MEHMET  EMİN  KUNCAN5D 10 4 10,00 12 2 12,00 4 5 4,00 9 3 9,00 12 3 12,00 47 17 47,00 369,996 3 28 28 62 1631
% 32

29 632 MELİHA SUDE TURK 5B 9 6 9,00 10 5 10,00 6 4 6,00 10 5 10,00 11 4 11,00 46 24 46,00 365,619 2 29 29 67 1711
% 34

30 0 HAKAN EFE CEYHAN 5C 9 6 9,00 13 2 13,00 5 5 5,00 11 4 11,00 9 6 9,00 47 23 47,00 363,842 12 30 30 69 1738
% 35

31 0 ECRİN KÖROĞLU 5A 11 4 11,00 11 4 11,00 6 4 6,00 8 7 8,00 11 4 11,00 47 23 47,00 363,791 11 31 31 70 1739
% 35

32 625 NİHAL     KÖSE 5B 9 6 9,00 9 6 9,00 5 5 5,00 12 3 12,00 9 6 9,00 44 26 44,00 363,044 3 32 32 71 1757
% 35

33 670 ERDEM KARACA 5C 10 5 10,00 12 3 12,00 5 4 5,00 9 6 9,00 10 5 10,00 46 23 46,00 358,120 13 33 33 75 1837
% 37

                                                1 / 3



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİSEVİYE TESPİT 5. SINIF 79 79 538 5021

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal Bilgiler İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 9,04 10 4 9,86 5 4 5,04 8 6 7,75 8 6 8,38 40 26 40,07 318,760

Okul Ortalaması 9 6 9,15 10 4 9,94 5 5 4,51 8 7 7,66 9 5 9,21 40 27 40,47 327,300

KATILIMLAR

34 0 HATİCE KÜBRA ORÇAN5A 10 5 10,00 11 4 11,00 5 5 5,00 8 7 8,00 11 3 11,00 45 24 45,00 354,488 12 34 34 77 1888
% 38

35 679 UTKU ÇAKAR 5D 14 1 14,00 12 3 12,00 6 3 6,00 5 9 5,00 10 5 10,00 47 21 47,00 352,543 4 35 35 79 1924
% 38

36 685 MEHMET EMİN BAYKAL5D 12 3 12,00 13 2 13,00 4 6 4,00 6 8 6,00 10 5 10,00 45 24 45,00 344,899 5 36 36 83 2065
% 41

37 661 MEHMETB*A*ADIR 5C 9 6 9,00 10 5 10,00 6 4 6,00 8 7 8,00 10 5 10,00 43 27 43,00 341,069 14 37 37 85 2131
% 42

38 0 ZEYNEP YÜKSEK 5A 11 3 11,00 12 3 12,00 3 6 3,00 5 8 5,00 12 3 12,00 43 23 43,00 339,293 13 38 38 87 2161
% 43

39 650 TARIK BUĞRA OKUMUŞ5C 12 3 12,00 9 6 9,00 5 5 5,00 8 7 8,00 7 6 7,00 41 27 41,00 333,505 15 39 39 89 2253
% 45

40 609 NUR BANU ÇELİK 5A 7 8 7,00 10 5 10,00 4 6 4,00 9 6 9,00 9 6 9,00 39 31 39,00 323,743 14 40 40 95 2417
% 48

41 671 AHMET METEHAN YAVŞAN 8 6 8,00 8 3 8,00 6 1 6,00 6 2 6,00 11 1 11,00 39 13 39,00 319,955 4 41 41 97 2474
% 49

42 6346 SUNA AKDERE 5B 7 8 7,00 9 6 9,00 6 4 6,00 9 6 9,00 8 7 8,00 39 31 39,00 319,628 4 42 42 98 2479
% 49

43 518 AHMETGÜNDEŞ 5D 10 5 10,00 11 4 11,00 3 7 3,00 6 3 6,00 9 6 9,00 39 25 39,00 317,042 6 43 43 101 2528
% 50

44 0 SA*İYESUL T* A*A 5A 7 8 7,00 11 4 11,00 3 7 3,00 7 8 7,00 10 5 10,00 38 32 38,00 313,422 15 44 44 103 2591
% 52

45 613 ZÜBEYDE KAMALAK 5A 6 8 6,00 11 3 11,00 5 4 5,00 7 4 7,00 10 5 10,00 39 24 39,00 312,468 16 45 45 105 2601
% 52

46 691 ADEMCELİL ÖZCAN I 5D 9 5 9,00 6 7 6,00 6 1 6,00 10 5 10,00 5 4 5,00 36 22 36,00 312,233 7 46 46 106 2606
% 52

47 638 NERMİN NASIR 5B 7 8 7,00 8 7 8,00 2 8 2,00 5 10 5,00 12 3 12,00 34 36 34,00 301,022 5 47 47 112 2791
% 56

48 629 EYLÜL KARATAŞŞ 5B 6 4 6,00 12 3 12,00 3 6 3,00 6 9 6,00 10 5 10,00 37 27 37,00 300,644 6 48 48 113 2796
% 56

49 683 AKÇA TUNÇ 5D 8 6 8,00 9 4 9,00 4 3 4,00 9 5 9,00 5 3 5,00 35 21 35,00 298,593 8 49 49 116 2827
% 56

50 634 GÜLSÜM İMALI  9 6 9,00 10 5 10,00 5 5 5,00 3 12 3,00 10 5 10,00 37 33 37,00 295,236 5 50 50 119 2882
% 57

51 677 YASİN  YİĞİT 5D 10 3 10,00 11 3 11,00 0 7 0,00 6 5 6,00 7 6 7,00 34 24 34,00 294,034 9 51 51 121 2900
% 58

52 0 BELİNAY KOZAN OĞLU5A 9 6 9,00 7 8 7,00 4 6 4,00 4 6 4,00 10 5 10,00 34 31 34,00 294,007 17 52 52 122 2901
% 58

53 0 IRMAK KOZANOĞLU 5A 8 7 8,00 10 5 10,00 4 6 4,00 5 10 5,00 8 7 8,00 35 35 35,00 288,494 18 53 53 127 3003
% 60

54 631 ELİF ERVA PAKKAN 5B 10 5 10,00 12 3 12,00 7 3 7,00 7 8 7,00 2 13 2,00 38 32 38,00 287,828 7 54 54 129 3010
% 60

55 687 AZİZ SAYGILI 5D 8 7 8,00 9 6 9,00 5 5 5,00 4 11 4,00 9 5 9,00 35 34 35,00 287,644 10 55 55 130 3016
% 60

56 627 FATMA ESMA KÖSE 5B 9 6 9,00 12 3 12,00 0 5 0,00 4 11 4,00 9 6 9,00 34 31 34,00 287,305 8 56 56 131 3029
% 60

57 619 EBRAR AMİNE  İLERİ 5A 6 9 6,00 8 7 8,00 1 9 1,00 7 8 7,00 9 6 9,00 31 39 31,00 286,950 19 57 57 133 3040
% 61

58 626 AZRA YAĞMUR KÖSE5B 6 9 6,00 10 5 10,00 6 4 6,00 7 8 7,00 6 9 6,00 35 35 35,00 283,580 9 58 58 136 3097
% 62

59 655 NEZİR SAMET YİĞİ T 5C 6 9 6,00 7 8 7,00 5 5 5,00 8 7 8,00 6 8 6,00 32 37 32,00 282,351 16 59 59 137 3111
% 62

60 621 AYŞE IRMAK *KURT 5B 10 5 10,00 11 4 11,00 6 4 6,00 5 10 5,00 3 12 3,00 35 35 35,00 272,803 10 60 60 150 3264
% 65

61 636 ELİFYYARENLALAŞ 5B 7 8 7,00 8 7 8,00 2 8 2,00 4 11 4,00 9 6 9,00 30 40 30,00 270,423 11 61 61 152 3305
% 66

62 645 YETERNAZ BOZD* 5B 9 6 9,00 11 4 11,00 7 3 7,00 5 10 5,00 3 12 3,00 35 35 35,00 269,066 12 62 62 155 3329
% 66

63 642 EMİNE CEYLİN AKKAYA5B 8 7 8,00 10 5 10,00 1 9 1,00 4 11 4,00 7 8 7,00 30 40 30,00 264,205 13 63 63 163 3404
% 68

64 612 ESRA  SÜT 5A 8 7 8,00 10 5 10,00 1 9 1,00 6 9 6,00 4 11 4,00 29 41 29,00 259,436 20 64 64 167 3503
% 70

65 686 ÖKKEŞ BURAK GÖZEL5D 3 11 3,00 10 3 10,00 2 4 2,00 6 2 6,00 8 7 8,00 29 27 29,00 258,938 11 65 65 168 3519
% 70

66 676 MUHAMMEDSÜALİ  SÜTCÜ5D 6 9 6,00 7 3 7,00 2 8 2,00 4 11 4,00 8 6 8,00 27 37 27,00 254,222 12 66 66 189 3610
% 72
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67 0 *BRAHİM AKILLI 5D 11 4 11,00 5 10 5,00 4 6 4,00 1 14 1,00 6 9 6,00 27 43 27,00 247,194 13 67 67 204 3739
% 74

68 639 NAZLI YAKAR 5B 6 9 6,00 10 5 10,00 2 8 2,00 5 10 5,00 4 10 4,00 27 42 27,00 240,569 14 68 68 228 3858
% 77

69 982 REMZİ  YAHYA  OĞLU5D 9 6 9,00 9 3 9,00 4 6 4,00 1 13 1,00 5 10 5,00 28 38 28,00 236,233 14 69 69 248 3944
% 79

70 647 GÜLCE AŞCI 5B 12 3 12,00 9 6 9,00 4 6 4,00 1 7 1,00 2 2 2,00 28 24 28,00 233,803 15 70 70 258 3995
% 80

71 664 METEHAN SÖNM* 5C 9 6 9,00 11 4 11,00 5 5 5,00 4 11 4,00 29 26 29,00 232,901 17 71 71 264 4015
% 80

72 671 MERYEMKÖSE  5 10 5,00 10 5 10,00 3 7 3,00 2 13 2,00 6 9 6,00 26 44 26,00 225,661 6 72 72 304 4157
% 83

73 680 BEDİRHAN BOLAT 5D 4 11 4,00 6 9 6,00 5 5 5,00 4 11 4,00 5 10 5,00 24 46 24,00 225,190 15 73 73 308 4164
% 83

74 675 SEYFULLAH  YILDIZ 5D 7 8 7,00 12 1 12,00 6 2 6,00 4 3 4,00 29 14 29,00 224,996 16 74 74 309 4166
% 83

75 694 ALPEREMRE ÇELİK 5D 4 11 4,00 1 14 1,00 3 7 3,00 4 10 4,00 7 8 7,00 19 50 19,00 222,523 17 75 75 316 4208
% 84

76 690000FARİBATUHAN ERPAYLAŞT5D 6 6 6,00 6 8 6,00 1 9 1,00 3 12 3,00 4 11 4,00 20 46 20,00 211,158 18 76 76 379 4413
% 88

77 643 HÜSNE BLİNAY GÜNEŞ5B 7 7 7,00 2 13 2,00 2 8 2,00 3 12 3,00 3 12 3,00 17 52 17,00 203,723 16 77 77 417 4541
% 90

78 525 ZEYNEP AHSEN GÜNEŞ5A 4 11 4,00 2 8 2,00 1 9 1,00 3 12 3,00 6 9 6,00 16 49 16,00 203,369 21 78 78 419 4546
% 91

79 504 ŞERİFE ASEL TANSEL6A 2 9 2,00 4 6 4,00 2 8 2,00 3 9 3,00 3 11 3,00 14 43 14,00 175,827 1 79 79 505 4839
% 96
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