
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - SÖZEL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE İMAM HATİP LİSESİ 21-22 Paraf Yayınları AYT Deneme-5 TG 11308 1566 13 13

Ortalamalar
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan

Genel Ortalama 7.74 4.52 6.61 3.17 2.58 2.53 15.36 5.47 14.00 10.35 7.62 8.45 36.63 20.19 31.58 234.023 228.569 193.596
İl Ortalaması 7.97 4.09 6.95 3.14 2.35 2.55 15.96 5.77 14.52 10.28 8.01 8.28 37.35 20.22 32.30 225.587 221.647 185.123

Okul Ortalaması 13.23 5.92 11.75 12.54 8.38 10.44 6.85 4.15 5.81 4.00 6.31 2.42 36.62 24.77 30.42 185.173 212.408 227.102

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 48 - CENNET KÖSE 12 / C 29 4 28.00 19 7 17.25 7 5 5.75 0 0 0.00 55.00 16.00 51.00 190.489 272.740 309.187 216 29 1 1
2 46 - KÜBRA KAYAALP 12 / C 23 7 21.25 23 13 19.75 0 0 0.00 0 0 0.00 46.00 20.00 41.00 166.142 229.907 289.310 435 58 2 2
3 33 - ELİF KAYA 12 / C 25 8 23.00 22 12 19.00 1 0 1.00 0 0 0.00 48.00 20.00 43.00 164.721 231.741 288.330 453 60 3 3
4 52 - HÜSNE KARAKUŞ 12 / C 21 9 18.75 24 11 21.25 0 0 0.00 0 0 0.00 45.00 20.00 40.00 160.719 216.054 281.871 545 73 4 4
5 53 - ESMANUR KURU 12 / C 25 10 22.50 19 17 14.75 0 0 0.00 0 0 0.00 44.00 27.00 37.25 165.160 230.680 274.504 649 89 5 5
6 59 - TUĞÇE K 0 / 0 24 7 22.25 21 14 17.50 0 0 0.00 0 0 0.00 45.00 21.00 39.75 132.000 195.645 249.312 1269 160 6 6
7 10 - HÜSNANUR ÇİÇEK 12 / D 11 13 7.75 19 15 15.25 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 28.00 23.00 154.652 175.697 225.788 2645 291 7 7
8 69 - EMİNE BLDRCN 12 / D 14 19 9.25 16 20 11.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 39.00 20.25 145.996 173.986 209.548 4089 458 8 8
9 0 - FATİH TAŞKIRAN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 19 5 17.75 14 7 12.25 33.00 12.00 30.00 288.904 252.938 198.623 5156 609 9 9

10 3 - HÜSNENNUR KURT 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 14 13 10.75 10 24 4.00 24.00 37.00 14.75 227.938 216.128 183.233 6506 770 10 10
11 0 - GÜLÇİN AKTOP 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 20 9 17.75 7 12 4.00 27.00 21.00 21.75 244.491 232.935 178.620 6888 825 11 11
12 0 - SAKBULUT 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 12 13 8.75 9 25 2.75 21.00 38.00 11.50 167.214 158.775 132.000 9360 1116 12 12
13 0 - RÜVE *A KILINÇ 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 16 9 13.75 12 14 8.50 28.00 23.00 22.25 198.820 174.075 132.000 9360 1116 12 12


