
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE İMAM HATİP LİSESİ 21-22 Paraf Yayınları TYT Deneme-5 TG 16235 1843 181 52

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 28.96 7.13 27.18 11.68 4.72 10.50 13.89 4.82 12.69 6.77 4.94 5.53 61.30 21.61 55.90 278.850

İl Ortalaması 30.72 6.57 29.08 12.44 4.68 11.27 15.42 4.82 14.21 7.30 5.16 6.00 65.87 21.23 60.56 294.472
Okul Ortalaması 32.79 5.94 31.30 13.15 4.54 12.02 10.54 4.08 9.52 5.19 5.60 3.79 61.67 20.15 56.63 278.559

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - SEFANUR YİĞİ T 0 / 0 35 5 33.75 16 4 15.00 22 7 20.25 13 7 11.25 86.00 23.00 80.25 361.217 3283 384 10 1
2 2 - ESAD LMNN 12 / C 35 5 33.75 17 3 16.25 24 7 22.25 8 4 7.00 84.00 19.00 79.25 357.613 3447 398 13 2
3 0 - FATİH TAŞKIRAN 0 / 0 33 5 31.75 16 1 15.75 24 3 23.25 6 4 5.00 79.00 13.00 75.75 346.558 3986 472 16 3
4 74 - İLAYDA KOÇ 12 / C 38 2 37.50 16 3 15.25 17 2 16.50 7 1 6.75 78.00 8.00 76.00 344.095 4121 495 18 4
5 43 - KEVSER GÜNEŞ 12 / B 31 9 28.75 17 3 16.25 20 7 18.25 10 8 8.00 78.00 27.00 71.25 330.523 4827 585 24 5
6 55 - EBRAR SAYGILI 12 / B 32 7 30.25 13 4 12.00 16 3 15.25 14 3 13.25 75.00 17.00 70.75 329.518 4886 594 26 6
7 38 - CANSU SARI 0 / 0 39 1 38.75 19 0 19.00 10 3 9.25 6 1 5.75 74.00 5.00 72.75 328.923 4922 601 27 7
8 88 - ALİ ZENGİN 12 / C 39 0 39.00 15 5 13.75 17 5 15.75 3 0 3.00 74.00 10.00 71.50 328.383 4955 603 28 8
9 0 - EMİR KAN 12 / C 35 3 34.25 20 0 20.00 14 4 13.00 5 2 4.50 74.00 9.00 71.75 327.410 4999 615 29 9

10 116 - RÜVEYDA KİLİNÇ 12 / A 35 4 34.00 14 4 13.00 15 5 13.75 8 7 6.25 72.00 20.00 67.00 314.312 5755 739 35 10
11 56 - ÖZLEM BOZDAĞ 12 / C 37 3 36.25 18 2 17.50 12 7 10.25 4 1 3.75 71.00 13.00 67.75 313.267 5823 747 36 11
12 6 - ILGIN RESİM 12 / * 31 7 29.25 10 6 8.50 21 4 20.00 9 10 6.50 71.00 27.00 64.25 309.885 6027 770 39 12
13 3 - HÜSNE NUR KURT 12 / * 33 7 31.25 10 6 8.50 20 4 19.00 8 11 5.25 71.00 28.00 64.00 308.082 6146 788 44 13
14 94 - NİDANUR İLERİ 12 / A 30 7 28.25 14 5 12.75 17 2 16.50 6 8 4.00 67.00 22.00 61.50 297.877 6707 871 50 14
15 9 - NEYMAR JR 12 / B 34 6 32.50 16 3 15.25 14 12 11.00 5 5 3.75 69.00 26.00 62.50 297.465 6739 878 51 15
16 114 - GÜLÇİN AKTOP 12 / A 34 4 33.00 11 7 9.25 16 5 14.75 7 11 4.25 68.00 27.00 61.25 296.550 6798 886 52 16
17 83 - NİSA SÜT 12 / B 32 8 30.00 11 7 9.25 17 9 14.75 8 5 6.75 68.00 29.00 60.75 295.855 6838 892 53 17
18 0 - MUSTAFA YILMAZ 12 / A 31 5 29.75 12 5 10.75 19 3 18.25 3 5 1.75 65.00 18.00 60.50 295.185 6878 897 55 18
19 0 - SULTAN T 12 / A 32 7 30.25 19 1 18.75 8 0 8.00 7 9 4.75 66.00 17.00 61.75 293.335 6987 915 57 19
20 26 - EMİNE AK AK 12 / B 33 4 32.00 11 3 10.25 12 3 11.25 9 11 6.25 65.00 21.00 59.75 290.400 7177 951 62 20
21 110 - DİLEK CANİK 12 / A 34 6 32.50 9 4 8.00 15 4 14.00 7 9 4.75 65.00 23.00 59.25 290.147 7190 955 63 21
22 20 - KİFAYET AKSU 12 / B 30 10 27.50 14 4 13.00 16 6 14.50 6 12 3.00 66.00 32.00 58.00 285.350 7497 985 65 22
23 48 - CENNET KÖSE 12 / C 36 3 35.25 15 5 13.75 10 2 9.50 1 4 0.00 62.00 14.00 58.50 282.887 7649 1005 68 23
24 0 - SENA AKBULUT 12 / * 36 4 35.00 11 7 9.25 13 18 8.50 7 12 4.00 67.00 41.00 56.75 278.707 7914 1039 72 24
25 121 - TUBA NUR ÇAKMAK 12 / B 32 8 30.00 12 6 10.50 9 4 8.00 10 9 7.75 63.00 27.00 56.25 278.022 7960 1041 73 25
26 777 - NİSANUR ALTUN 12 / B 35 4 34.00 15 2 14.50 7 7 5.25 2 0 2.00 59.00 13.00 55.75 272.405 8313 1091 79 26
27 111 - ELİF TEKELEK 12 / D 37 2 36.50 13 5 11.75 4 0 4.00 5 7 3.25 59.00 14.00 55.50 271.635 8361 1095 81 27
28 27 - RABİA BABUÇÇU 12 / D 33 5 31.75 17 2 16.50 5 1 4.75 3 2 2.50 58.00 10.00 55.50 271.285 8382 1098 82 28
29 100 - HÜLYA TÜRK 12 / A 30 7 28.25 12 3 11.25 12 5 10.75 6 11 3.25 60.00 26.00 53.50 269.325 8505 1118 85 29
30 46 - KÜBRA KAYAALP 12 / C 34 5 32.75 17 3 16.25 3 1 2.75 3 3 2.25 57.00 12.00 54.00 265.355 8756 1155 89 30
31 102 - RABİYE YİĞİT 12 / D 31 6 29.50 13 5 11.75 13 7 11.25 0 0 0.00 57.00 18.00 52.50 265.283 8758 1156 90 31
32 124 - SENA AKILLI 0 / 0 32 6 30.50 12 7 10.25 5 5 3.75 9 4 8.00 58.00 22.00 52.50 263.898 8848 1167 91 32
33 53 - ESMANUR KURU 12 / C 31 9 28.75 16 4 15.00 7 3 6.25 3 2 2.50 57.00 18.00 52.50 262.900 8922 1174 93 33
34 0 - ZEYNEP GÜL 12 / B 33 5 31.75 9 5 7.75 9 2 8.50 6 12 3.00 57.00 24.00 51.00 260.468 9102 1201 94 34
35 0 - SABRİ CVZ 0 / 0 30 8 28.00 7 6 5.50 11 6 9.50 8 7 6.25 56.00 27.00 49.25 256.938 9324 1225 95 35
36 14 - ELİF BETÜL 0 / 0 33 7 31.25 9 10 6.50 9 8 7.00 7 10 4.50 58.00 35.00 49.25 254.765 9473 1252 98 36
37 33 - ELİF KAYA 12 / C 32 8 30.00 15 4 14.00 3 1 2.75 4 2 3.50 54.00 15.00 50.25 254.265 9505 1257 101 37
38 51 - SILA GÜL 12 / D 35 4 34.00 12 3 11.25 4 0 4.00 2 7 0.25 53.00 14.00 49.50 251.800 9679 1271 102 38
39 52 - HÜSNE KARAKUŞ 12 / C 34 5 32.75 15 3 14.25 1 2 0.50 3 2 2.50 53.00 12.00 50.00 251.798 9680 1272 103 39
40 39 - TUBA GÜL 12 / B 34 4 33.00 8 5 6.75 6 2 5.50 5 9 2.75 53.00 20.00 48.00 249.330 9873 1302 109 40
41 105 - LEYLA KURT 12 / D 34 4 33.00 14 5 12.75 3 2 2.50 1 2 0.50 52.00 13.00 48.75 248.498 9934 1308 113 41
42 92 - MÜCELLA ÇAM 12 / D 34 2 33.50 14 5 12.75 3 3 2.25 0 2 -0.50 51.00 12.00 48.00 245.647 10168 1337 117 42
43 68 - NUR 12 / B 28 8 26.00 8 4 7.00 8 4 7.00 8 9 5.75 52.00 25.00 45.75 244.157 10290 1356 118 43
44 7 - FATİH GÜLSEVER 12 / C 30 10 27.50 16 4 15.00 3 3 2.25 3 2 2.50 52.00 19.00 47.25 244.095 10293 1357 119 44
45 57 - ELİF KÖSE 12 / B 31 6 29.50 5 4 4.00 9 2 8.50 5 8 3.00 50.00 20.00 45.00 242.040 10427 1373 123 45
46 81 - BETÜL CEREN G 12 / D 34 6 32.50 11 9 8.75 4 0 4.00 2 6 0.50 51.00 21.00 45.75 240.387 10537 1387 124 46
47 10 - HÜSNANUR ÇİÇEK 12 / D 32 6 30.50 13 7 11.25 1 0 1.00 3 3 2.25 49.00 16.00 45.00 236.630 10779 1428 130 47
48 0 - NURR GÜNEŞ 12 / D 34 6 32.50 11 7 9.25 4 6 2.50 0 0 0.00 49.00 19.00 44.25 234.578 10922 1442 132 48
49 19 - TÜL* ERDOĞAN 12 / B 27 12 24.00 11 5 9.75 9 5 7.75 3 14 -0.50 50.00 36.00 41.00 227.188 11410 1502 142 49
50 69 - EMİNE BLDRCN 12 / D 30 6 28.50 12 8 10.00 0 0 0.00 1 4 0.00 43.00 18.00 38.50 214.990 12250 1571 150 50
51 0 - HAFİZE ÇÖMEZ 12 / D 24 16 20.00 11 7 9.25 5 0 5.00 0 0 0.00 40.00 23.00 34.25 204.627 12891 1637 156 51
52 112 - ESRA GEDİK 12 / D 26 12 23.00 12 6 10.50 2 8 0.00 1 4 0.00 41.00 30.00 33.50 199.235 13210 1668 163 52


