
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 08. DENEME (1.OTURUM) 54 54 54 1669

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,88 9,07 23,61 3,12 1,24 2,81 1,72 1,55 1,34 1,59 1,71 1,16 3,52 0,89 3,29 0,01 0,02 0,00 11,61 5,87 10,14 1,08 2,23 0,52 2,06 1,63 1,66 1,69 1,76 1,25 52,28 25,97 45,78 253,720

Okul Ortalaması 32,48 6,20 30,93 3,93 0,94 3,69 1,83 1,22 1,53 2,26 1,70 1,83 4,56 0,44 4,44 0,00 0,00 0,00 14,40 4,74 13,21 1,02 2,09 0,50 2,58 1,88 2,11 2,19 1,53 1,80 65,25 20,74 60,04 293,820

KATILIMLAR

1 43 KEVSER 12B 34 5 32,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 32 4 31,00 2 3 1,25 5 2 4,50 4 2 3,50 90 23 84,25 383,575 117

2 0 EBRAR SAYGILI 12B 32 6 30,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 26 4 25,00 4 3 3,25 5 1 4,75 6 0 6,00 88 18 83,50 376,590 141

3 0 SEFANUR YİĞİT   36 4 35,00 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 23 10 20,50 3 4 2,00 6 1 5,75 4 2 3,50 87 24 81,00 366,590 166

4 0 MERYEM ORÇAN 12B 37 3 36,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 22 1 21,75 1 2 0,50 3 3 2,25 5 1 4,75 80 12 77,00 355,438 185

5 94 NİDANUR İLERİ 12A 36 3 35,25 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 24 2 23,50 2 5 0,75 5 1 4,75 3 2 2,50 80 16 76,00 353,118 194

6 66 F ZEHRA KEKLİK 12B 34 6 32,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 26 6 24,50 1 1 0,75 6 0 6,00 1 0 1,00 80 17 75,75 353,083 195

7 0 İZZET   33 7 31,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 21 3 20,25 2 5 0,75 6 1 5,75 2 4 1,00 79 25 72,75 341,205 216

8 48 CENNET KÖSE 12C 35 4 34,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 19 2 18,50 2 0 2,00 1 1 0,75 74 9 71,75 338,208 223

9 0 FATİH TAŞKIRAN   34 4 33,00 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 22 6 20,50 3 1 2,75 5 1 4,75 1 1 0,75 76 19 71,25 336,233 231

10 6 ILGIN RESİM 12* 30 9 27,75 2 3 1,25 1 2 0,50 2 0 2,00 5 0 5,00 27 5 25,75 1 5 -0,25 4 2 3,50 3 3 2,25 75 29 67,75 328,970 247

11 110 DİLEK CANİK 12A 29 10 26,50 3 0 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 5 0 5,00 22 2 21,50 1 3 0,25 4 2 3,50 4 1 3,75 73 18 68,50 328,500 250

12 3 HÜSNE NUR KURT 12* 30 10 27,50 4 1 3,75 2 0 2,00 2 1 1,75 4 1 3,75 22 7 20,25 1 4 0,00 4 2 3,50 5 1 4,75 74 27 67,25 323,528 264

13 87 FATMAGÜL GÜNEŞ 12A 35 5 33,75 5 0 5,00 1 3 0,25 5 0 5,00 19 11 16,25 3 2 2,50 5 1 4,75 73 22 67,50 322,058 268

14 0 SENA AKBLUT  KR 12B 35 5 33,75 5 0 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 20 15 16,25 0 7 -1,75 3 4 2,00 2 4 1,00 75 39 65,25 316,515 287

15 116 RÜVEYDA KİLİNÇ 12A 34 5 32,75 5 0 5,00 2 0 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 15 5 13,75 1 2 0,50 3 3 2,25 3 3 2,25 70 20 65,00 313,313 292

16 0 TUBA GÜL   33 6 31,50 5 0 5,00 1 1 0,75 5 0 5,00 15 1 14,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 68 13 64,75 312,363 297

17 83 NİSA SÜT 12B 35 4 34,00 5 0 5,00 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 17 2 16,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 1 1,75 68 16 64,00 312,280 298

18 30 A EREN DEMİR 12A 32 8 30,00 1 2 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 24 6 22,50 2 3 1,25 4 3 3,25 0 4 -1,00 70 31 62,25 309,943 306

19 0 ENES BAZ   34 5 32,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 15 6 13,50 66 14 62,50 306,548 321

20 29 MUSTAFA YILMAZ 12A 31 5 29,75 4 1 3,75 2 0 2,00 2 1 1,75 3 2 2,50 21 1 20,75 1 4 0,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 65 19 60,25 303,605 334

21 20 KİFAYET  AKSU 12B 32 8 30,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 19 15 15,25 2 5 0,75 2 5 0,75 5 1 4,75 71 38 61,50 302,705 340

22 102 RABİYE YİĞİT 12D 34 4 33,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 15 5 13,75 64 12 61,00 301,860 343

23 26 EMİNE AK 12B 34 5 32,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 14 9 11,75 4 2 3,50 3 3 2,25 3 2 2,50 68 24 62,00 301,653 346

24 0 TULAYERDOĞAN 12B 32 8 30,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 3 0,25 5 0 5,00 15 10 12,50 4 2 3,50 2 4 1,00 3 2 2,50 68 31 60,25 296,943 363

25 11 SARE ALBENİ 12C 32 8 30,00 5 0 5,00 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 15 3 14,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 63 17 58,75 294,788 370

26 0 GÜLÇİN   32 8 30,00 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 21 6 19,50 0 5 -1,25 3 3 2,25 1 3 0,25 66 33 57,75 294,448 371

27 2 BYK 12C 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 18 6 16,50 1 0 1,00 63 22 57,50 292,098 390

28 14 ELİF BETÜL 12B 33 6 31,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 18 8 16,00 0 6 -1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 65 32 57,00 290,005 402

29 0 ZEYNEP 12B 32 7 30,25 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 12 3 11,25 0 3 -0,75 6 0 6,00 3 2 2,50 63 20 58,00 288,798 409
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Genel Ortalama 25,88 9,07 23,61 3,12 1,24 2,81 1,72 1,55 1,34 1,59 1,71 1,16 3,52 0,89 3,29 0,01 0,02 0,00 11,61 5,87 10,14 1,08 2,23 0,52 2,06 1,63 1,66 1,69 1,76 1,25 52,28 25,97 45,78 253,720

Okul Ortalaması 32,48 6,20 30,93 3,93 0,94 3,69 1,83 1,22 1,53 2,26 1,70 1,83 4,56 0,44 4,44 0,00 0,00 0,00 14,40 4,74 13,21 1,02 2,09 0,50 2,58 1,88 2,11 2,19 1,53 1,80 65,25 20,74 60,04 293,820

KATILIMLAR

30 21 NURRGÜNEŞ 12D 37 2 36,50 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 11 4 10,00 60 13 56,75 285,943 418

31 121 TUBA NUR ÇAKMAK 12B 32 8 30,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 11 7 9,25 4 3 3,25 3 3 2,25 5 1 4,75 65 30 57,50 285,385 427

32 85 HATİCE K 12B 28 9 25,75 5 0 5,00 1 0 1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 17 4 16,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 61 24 55,00 283,663 440

33 77 NİSA ORÇAN 12D 35 5 33,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 9 6 7,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 59 17 54,75 278,050 479

34 46 KÜBRA KAYAALP 12C 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 1 0,75 3 0 3,00 57 12 54,00 272,765 508

35 51 SILA GÜL 12D 34 5 32,75 5 0 5,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 7 3 6,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 56 12 53,00 271,853 513

36 56 ÖZLEM BOZDAĞ 12C 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 11 9 8,75 58 22 52,50 271,800 515

37 78 NAZLI ÇAĞLAYAN 12D 35 5 33,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 4 4,00 1 0 1,00 56 12 53,00 270,403 525

38 33 ELİF KAYA 12C 33 4 32,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 1 4,75 1 3 0,25 1 1 0,75 56 13 52,75 270,108 528

39 0 SABRİ 12A 25 11 22,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 18 2 17,50 1 4 0,00 3 3 2,25 4 1 3,75 57 27 50,25 268,310 544

40 27 RABİA BABUÇÇU 12D 33 4 32,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 53 7 51,25 265,153 567

41 38 CANSU 12C 35 4 34,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 7 2,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 56 19 51,25 264,073 574

42 105 LEYLA KURT 12D 34 5 32,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 4 4,00 53 14 49,50 259,498 621

43 68 NİSA DUT 12B 29 6 27,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 10 2 9,50 1 0 1,00 1 1 0,75 50 11 47,25 255,128 667

44 92 MÜCELLA MAM 12D 32 5 30,75 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 4 4,00 51 13 47,75 253,980 679

45 10 HÜSNANUR ÇİÇEK 12D 30 10 27,50 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 7 3 6,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 52 19 47,25 253,798 684

46 47 KILIÇ 12C 30 4 29,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 7 2 6,50 50 13 46,75 252,258 706

47 64 HAFİZE ÇÖMEZ 12D 31 9 28,75 5 0 5,00 1 1 0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 6 1 5,75 50 13 46,75 251,850 712

48 74 İLAYDA   33 6 31,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 50 13 46,75 250,173 738

49 124 SENA AKILLI 12A 28 9 25,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 8 6 6,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 0 2,00 52 23 46,25 249,905 739

50 59 TUĞÇE 12C 35 4 34,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 51 17 46,75 249,628 742

51 53 ESMANUR KURU 12C 31 9 28,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 49 15 45,25 245,215 778

52 4 MERT ÖZENN 12C 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 2 3,50 49 17 44,75 244,108 795

53 57 ELİF KÖSE 12B 21 9 18,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 17 8 15,00 2 3 1,25 2 2 1,50 47 27 40,25 235,895 885

54 52 HÜSNE KARAKUŞ 12C 32 5 30,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 45 13 41,75 232,620 917
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