
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06 (ON04-SS.32AYT06) 46 46 46 2633

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 16,7 11,4 13,85 10,8 9,6 8,45 14,1 5,0 12,83 13,0 8,8 10,79 54,6 34,7 45,92 202,000 224,160 214,840

Okul Ortalaması 23,8 9,9 21,34 21,0 12,1 17,99 11,4 6,0 9,90 10,3 12,9 7,09 66,5 40,8 56,32 249,270 172,800 214,790

KATILIMLAR

1 27 RABİA BABUÇÇU 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 32 6 30,50 32 4 31,00 106 38 96,75 376,343 1 9 287,751 4 204

2 42 AYŞE GÖK   20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 33 6 31,50 31 8 29,00 7 4 6,00 113 46 101,75 368,903 2 13 143,331 22 1641 305,601 2 136

3 48 CENNET KÖSE 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 30 5 28,75 23 9 20,75 8 3 7,25 103 45 92,00 317,038 3 73 145,919 21 1609 294,143 3 184

4 46 KUPRA KAYAALP 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 23 9 20,75 27 11 24,25 92 48 80,25 310,808 4 83 237,733 17 819

5 111 ELİF TEKELEK 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 30 9 27,75 23 14 19,50 2 0 2,00 97 51 84,50 307,383 5 90 135,051 29 1840 277,883 6 268

6 56 ÖZLEM BOZDAĞ 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 27 9 24,75 24 11 21,25 2 1 1,75 95 49 83,00 307,348 6 91 134,534 31 1852 261,963 12 453

7 33 ELİF KAYA 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 20 10 17,50 27 9 24,75 89 47 77,50 303,428 7 99 221,061 20 1058

8 92 MÜCELLA ÇAM 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 26 6 24,50 22 13 18,75 90 47 78,50 293,428 8 117 256,971 14 528

9 52 HÜSNE KARAKUŞ 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 18 9 15,75 25 13 21,75 85 50 72,75 282,258 9 144 212,083 23 1211

10 22 YAREN POLAT 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 27 9 24,75 18 11 15,25 6 5 4,75 93 53 80,00 275,788 10 167 140,744 25 1699 268,323 8 369

11 53 ESMANUR KURU 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 22 15 18,25 22 13 18,75 86 56 72,25 274,178 11 175 224,908 19 995

12 105 LEYLA 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 22 11 19,25 20 9 17,75 84 48 72,25 271,998 12 184 230,038 18 932

13 0 NURGÜNEŞ 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 27 9 24,75 16 12 13,00 4 5 2,75 89 54 75,75 263,953 13 217 136,604 28 1799 264,083 11 425

14 78 NAZLI 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 19 12 16,00 19 16 15,00 80 56 66,25 247,523 14 279 213,366 22 1189

15 38 CANSU 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 26 11 23,25 14 13 10,75 82 52 69,25 247,498 15 280 250,558 15 632

16 81 EMİNE 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 20 15 16,25 19 18 14,50 81 61 66,00 245,663 16 289 214,648 21 1161

17 69 EMİNE BLDRCN 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 19 13 15,75 16 23 10,25 77 64 61,25 221,768 17 435 212,083 23 1211

18 10 HÜSNANUR ÇİÇEK 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 16 10 13,50 15 18 10,50 73 56 59,25 216,153 18 478 200,541 27 1408

19 74 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 25 12 22,00 6 4 5,00 3 4 2,00 76 48 64,25 213,403 19 506 135,051 29 1840 248,386 16 657

20 0 ENES BAZ 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 29 9 26,75 9 3 8,25 80 40 70,25 201,733 20 609 147,989 20 1568 286,003 5 211

21 2 ESAD LİMONN 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 29 11 26,25 25 9 22,75 96 48 84,25 200,193 21 626 178,004 10 1176 314,178 1 119

22 0 İREM KALKAN 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 27 10 24,50 7 5 5,75 76 43 65,50 194,803 22 695 142,814 23 1654 269,161 7 352

23 77 NİSA ORÇAN 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 27 10 24,50 6 5 4,75 75 43 64,50 194,803 22 695 140,744 25 1699 267,041 9 387

24 12 EMİRKAN 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 27 10 24,50 5 6 3,50 74 44 63,25 194,803 22 695 138,156 27 1762 264,391 10 419

25 47 SAFA KILIÇ 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 26 8 24,00 3 5 1,75 71 41 61,00 193,263 25 710 134,534 31 1852 258,116 13 512

26 124 SENA AKILLI 12A 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 16 9 13,75 4 11 1,25 5 13 1,75 67 61 52,00 161,693 26 1057 142,669 24 1658 204,473 25 1343

27 51 SILA GÜL 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 16 9 13,75 1 2 0,50 59 39 49,50 161,693 26 1057 131,946 33 1916 202,883 26 1369

28 14 ELİF BETÜL 12B 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 8 16 4,00 9 3 8,25 6 18 1,50 65 65 49,00 131,663 28 1296 155,849 19 1457 169,296 34 1938

29 30 A EREN DEMİR 12A 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 23 2 22,50 27 1 26,75 92 31 84,50 317,656 1 354 178,986 31 1768

30 0 EBRAR SAYGILI 12B 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 26 6 24,50 17 13 13,75 85 47 73,50 253,676 2 659 183,226 28 1695
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06 (ON04-SS.32AYT06) 46 46 46 2633

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 16,7 11,4 13,85 10,8 9,6 8,45 14,1 5,0 12,83 13,0 8,8 10,79 54,6 34,7 45,92 202,000 224,160 214,840

Okul Ortalaması 23,8 9,9 21,34 21,0 12,1 17,99 11,4 6,0 9,90 10,3 12,9 7,09 66,5 40,8 56,32 249,270 172,800 214,790

KATILIMLAR

31 43 KEVSER GÜNEŞ 12B 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 26 10 23,50 17 18 12,50 85 56 71,25 245,056 3 692 181,106 30 1729

32 110 DİLEK CANİK 12A 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 25 5 23,75 11 9 8,75 78 42 67,75 225,924 5 809 181,636 29 1725

33 35 FATİH TAŞKIRAN 12A 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 21 4 20,00 13 9 10,75 76 41 66,00 228,641 4 790 173,686 32 1859

34 26 EMİNE AK 12B 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 11 9 8,75 16 9 13,75 69 46 57,75 221,074 6 835 149,836 41 2221

35 3 HÜSNE NUR KURT 12B 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 19 11 16,25 11 21 5,75 72 60 57,25 194,679 7 1031 165,736 35 1994

36 24 İZZET 12A 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 20 7 18,25 6 15 2,25 68 50 55,75 180,479 9 1155 169,976 33 1922

37 0 ILGIN RESİM 12B 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 15 8 13,00 8 14 4,50 65 50 52,75 181,401 8 1150 158,846 37 2108

38 20 KİFAYET AKSU 12B 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 17 11 14,25 8 24 2,00 67 63 51,50 170,889 16 1261 161,496 36 2066

39 0 TUBA GÜL   20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 12 8 10,00 6 4 5,00 60 40 50,25 177,811 11 1179 152,486 38 2185

40 68 NİSA DUT 12B 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 10 0 10,00 6 6 4,50 58 34 49,75 175,191 13 1206 152,486 38 2185

41 87 FATMAĞÜL GÜNEŞ 12A 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 12 9 9,75 6 7 4,25 60 44 49,25 173,364 14 1227 151,956 40 2194

42 100 HÜLYA T 12A 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 10 8 8,00 8 9 5,75 60 45 49,00 177,601 12 1183 148,246 43 2245

43 96 SABRİ CEVİZ 12A 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 11 9 8,75 7 15 3,25 60 52 47,25 166,054 17 1320 149,836 41 2221

44 70 SENA * * LUT 12B 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 10 14 6,50 12 26 5,50 64 68 47,25 173,186 15 1231 145,066 44 2283

45 99 SULTAN T 12A 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 7 5 5,75 6 14 2,50 55 47 43,50 155,914 18 1456 143,476 45 2296

46 0   20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 42 28 35,25
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06 (ON04-SS.32AYT06) 46 46 46 2633

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 16,7 11,4 13,85 10,8 9,6 8,45 14,1 5,0 12,83 13,0 8,8 10,79 54,6 34,7 45,92 202,000 224,160 214,840

Okul Ortalaması 23,8 9,9 21,34 21,0 12,1 17,99 11,4 6,0 9,90 10,3 12,9 7,09 66,5 40,8 56,32 249,270 172,800 214,790

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
  12A 12B 12C 12D

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  12A 12B 12C 12D

                                                3 / 3



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06 (ON04-SS.32AYT06) 46 46 46 2633

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 16,7 11,4 13,85 10,8 9,6 8,45 14,1 5,0 12,83 13,0 8,8 10,79 54,6 34,7 45,92 202,000 224,160 214,840

Okul Ortalaması 23,8 9,9 21,34 21,0 12,1 17,99 11,4 6,0 9,90 10,3 12,9 7,09 66,5 40,8 56,32 249,270 172,800 214,790

KATILIMLAR

1 30 A EREN DEMİR 12A 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 23 2 22,50 27 1 26,75 92 31 84,50 317,656 1 354 178,986 31 1768

2 0 EBRAR SAYGILI 12B 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 26 6 24,50 17 13 13,75 85 47 73,50 253,676 2 659 183,226 28 1695

3 43 KEVSER GÜNEŞ 12B 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 26 10 23,50 17 18 12,50 85 56 71,25 245,056 3 692 181,106 30 1729

4 35 FATİH TAŞKIRAN 12A 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 21 4 20,00 13 9 10,75 76 41 66,00 228,641 4 790 173,686 32 1859

5 110 DİLEK CANİK 12A 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 25 5 23,75 11 9 8,75 78 42 67,75 225,924 5 809 181,636 29 1725

6 26 EMİNE AK 12B 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 11 9 8,75 16 9 13,75 69 46 57,75 221,074 6 835 149,836 41 2221

7 3 HÜSNE NUR KURT 12B 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 19 11 16,25 11 21 5,75 72 60 57,25 194,679 7 1031 165,736 35 1994

8 0 ILGIN RESİM 12B 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 15 8 13,00 8 14 4,50 65 50 52,75 181,401 8 1150 158,846 37 2108

9 24 İZZET 12A 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 20 7 18,25 6 15 2,25 68 50 55,75 180,479 9 1155 169,976 33 1922

10 2 ESAD LİMONN 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 29 11 26,25 25 9 22,75 96 48 84,25 200,193 21 626 178,004 10 1176 314,178 1 119

11 0 TUBA GÜL   20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 12 8 10,00 6 4 5,00 60 40 50,25 177,811 11 1179 152,486 38 2185

12 100 HÜLYA T 12A 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 10 8 8,00 8 9 5,75 60 45 49,00 177,601 12 1183 148,246 43 2245

13 68 NİSA DUT 12B 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 10 0 10,00 6 6 4,50 58 34 49,75 175,191 13 1206 152,486 38 2185

14 87 FATMAĞÜL GÜNEŞ 12A 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 12 9 9,75 6 7 4,25 60 44 49,25 173,364 14 1227 151,956 40 2194

15 70 SENA * * LUT 12B 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 10 14 6,50 12 26 5,50 64 68 47,25 173,186 15 1231 145,066 44 2283

16 20 KİFAYET AKSU 12B 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 17 11 14,25 8 24 2,00 67 63 51,50 170,889 16 1261 161,496 36 2066

17 96 SABRİ CEVİZ 12A 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 11 9 8,75 7 15 3,25 60 52 47,25 166,054 17 1320 149,836 41 2221

18 99 SULTAN T 12A 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 7 5 5,75 6 14 2,50 55 47 43,50 155,914 18 1456 143,476 45 2296

19 14 ELİF BETÜL 12B 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 8 16 4,00 9 3 8,25 6 18 1,50 65 65 49,00 131,663 28 1296 155,849 19 1457 169,296 34 1938

20 0 ENES BAZ 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 29 9 26,75 9 3 8,25 80 40 70,25 201,733 20 609 147,989 20 1568 286,003 5 211

21 48 CENNET KÖSE 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 30 5 28,75 23 9 20,75 8 3 7,25 103 45 92,00 317,038 3 73 145,919 21 1609 294,143 3 184

22 42 AYŞE GÖK   20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 33 6 31,50 31 8 29,00 7 4 6,00 113 46 101,75 368,903 2 13 143,331 22 1641 305,601 2 136

23 0 İREM KALKAN 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 27 10 24,50 7 5 5,75 76 43 65,50 194,803 22 695 142,814 23 1654 269,161 7 352

24 124 SENA AKILLI 12A 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 16 9 13,75 4 11 1,25 5 13 1,75 67 61 52,00 161,693 26 1057 142,669 24 1658 204,473 25 1343

25 22 YAREN POLAT 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 27 9 24,75 18 11 15,25 6 5 4,75 93 53 80,00 275,788 10 167 140,744 25 1699 268,323 8 369

26 77 NİSA ORÇAN 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 27 10 24,50 6 5 4,75 75 43 64,50 194,803 22 695 140,744 25 1699 267,041 9 387

27 12 EMİRKAN 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 27 10 24,50 5 6 3,50 74 44 63,25 194,803 22 695 138,156 27 1762 264,391 10 419

28 0 NURGÜNEŞ 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 27 9 24,75 16 12 13,00 4 5 2,75 89 54 75,75 263,953 13 217 136,604 28 1799 264,083 11 425

29 111 ELİF TEKELEK 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 30 9 27,75 23 14 19,50 2 0 2,00 97 51 84,50 307,383 5 90 135,051 29 1840 277,883 6 268

30 74 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 25 12 22,00 6 4 5,00 3 4 2,00 76 48 64,25 213,403 19 506 135,051 29 1840 248,386 16 657
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06 (ON04-SS.32AYT06) 46 46 46 2633

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 16,7 11,4 13,85 10,8 9,6 8,45 14,1 5,0 12,83 13,0 8,8 10,79 54,6 34,7 45,92 202,000 224,160 214,840

Okul Ortalaması 23,8 9,9 21,34 21,0 12,1 17,99 11,4 6,0 9,90 10,3 12,9 7,09 66,5 40,8 56,32 249,270 172,800 214,790

KATILIMLAR

31 56 ÖZLEM BOZDAĞ 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 27 9 24,75 24 11 21,25 2 1 1,75 95 49 83,00 307,348 6 91 134,534 31 1852 261,963 12 453

32 47 SAFA KILIÇ 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 26 8 24,00 3 5 1,75 71 41 61,00 193,263 25 710 134,534 31 1852 258,116 13 512

33 51 SILA GÜL 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 16 9 13,75 1 2 0,50 59 39 49,50 161,693 26 1057 131,946 33 1916 202,883 26 1369

34 27 RABİA BABUÇÇU 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 32 6 30,50 32 4 31,00 106 38 96,75 376,343 1 9 287,751 4 204

35 46 KUPRA KAYAALP 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 23 9 20,75 27 11 24,25 92 48 80,25 310,808 4 83 237,733 17 819

36 92 MÜCELLA ÇAM 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 26 6 24,50 22 13 18,75 90 47 78,50 293,428 8 117 256,971 14 528

37 33 ELİF KAYA 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 20 10 17,50 27 9 24,75 89 47 77,50 303,428 7 99 221,061 20 1058

38 52 HÜSNE KARAKUŞ 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 18 9 15,75 25 13 21,75 85 50 72,75 282,258 9 144 212,083 23 1211

39 105 LEYLA 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 22 11 19,25 20 9 17,75 84 48 72,25 271,998 12 184 230,038 18 932

40 53 ESMANUR KURU 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 22 15 18,25 22 13 18,75 86 56 72,25 274,178 11 175 224,908 19 995

41 38 CANSU 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 26 11 23,25 14 13 10,75 82 52 69,25 247,498 15 280 250,558 15 632

42 78 NAZLI 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 19 12 16,00 19 16 15,00 80 56 66,25 247,523 14 279 213,366 22 1189

43 81 EMİNE 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 20 15 16,25 19 18 14,50 81 61 66,00 245,663 16 289 214,648 21 1161

44 69 EMİNE BLDRCN 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 19 13 15,75 16 23 10,25 77 64 61,25 221,768 17 435 212,083 23 1211

45 10 HÜSNANUR ÇİÇEK 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 16 10 13,50 15 18 10,50 73 56 59,25 216,153 18 478 200,541 27 1408

46 0   20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 42 28 35,25

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06 (ON04-SS.32AYT06) 46 46 46 2633

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 16,7 11,4 13,85 10,8 9,6 8,45 14,1 5,0 12,83 13,0 8,8 10,79 54,6 34,7 45,92 202,000 224,160 214,840

Okul Ortalaması 23,8 9,9 21,34 21,0 12,1 17,99 11,4 6,0 9,90 10,3 12,9 7,09 66,5 40,8 56,32 249,270 172,800 214,790

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06 (ON04-SS.32AYT06) 46 46 46 2633

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 16,7 11,4 13,85 10,8 9,6 8,45 14,1 5,0 12,83 13,0 8,8 10,79 54,6 34,7 45,92 202,000 224,160 214,840

Okul Ortalaması 23,8 9,9 21,34 21,0 12,1 17,99 11,4 6,0 9,90 10,3 12,9 7,09 66,5 40,8 56,32 249,270 172,800 214,790

KATILIMLAR

1 2 ESAD LİMONN 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 29 11 26,25 25 9 22,75 96 48 84,25 200,193 21 626 178,004 10 1176 314,178 1 119

2 42 AYŞE GÖK   20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 33 6 31,50 31 8 29,00 7 4 6,00 113 46 101,75 368,903 2 13 143,331 22 1641 305,601 2 136

3 48 CENNET KÖSE 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 30 5 28,75 23 9 20,75 8 3 7,25 103 45 92,00 317,038 3 73 145,919 21 1609 294,143 3 184

4 27 RABİA BABUÇÇU 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 32 6 30,50 32 4 31,00 106 38 96,75 376,343 1 9 287,751 4 204

5 0 ENES BAZ 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 29 9 26,75 9 3 8,25 80 40 70,25 201,733 20 609 147,989 20 1568 286,003 5 211

6 111 ELİF TEKELEK 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 30 9 27,75 23 14 19,50 2 0 2,00 97 51 84,50 307,383 5 90 135,051 29 1840 277,883 6 268

7 0 İREM KALKAN 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 27 10 24,50 7 5 5,75 76 43 65,50 194,803 22 695 142,814 23 1654 269,161 7 352

8 22 YAREN POLAT 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 27 9 24,75 18 11 15,25 6 5 4,75 93 53 80,00 275,788 10 167 140,744 25 1699 268,323 8 369

9 77 NİSA ORÇAN 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 27 10 24,50 6 5 4,75 75 43 64,50 194,803 22 695 140,744 25 1699 267,041 9 387

10 12 EMİRKAN 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 27 10 24,50 5 6 3,50 74 44 63,25 194,803 22 695 138,156 27 1762 264,391 10 419

11 0 NURGÜNEŞ 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 27 9 24,75 16 12 13,00 4 5 2,75 89 54 75,75 263,953 13 217 136,604 28 1799 264,083 11 425

12 56 ÖZLEM BOZDAĞ 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 27 9 24,75 24 11 21,25 2 1 1,75 95 49 83,00 307,348 6 91 134,534 31 1852 261,963 12 453

13 47 SAFA KILIÇ 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 26 8 24,00 3 5 1,75 71 41 61,00 193,263 25 710 134,534 31 1852 258,116 13 512

14 92 MÜCELLA ÇAM 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 26 6 24,50 22 13 18,75 90 47 78,50 293,428 8 117 256,971 14 528

15 38 CANSU 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 26 11 23,25 14 13 10,75 82 52 69,25 247,498 15 280 250,558 15 632

16 74 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 25 12 22,00 6 4 5,00 3 4 2,00 76 48 64,25 213,403 19 506 135,051 29 1840 248,386 16 657

17 46 KUPRA KAYAALP 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 23 9 20,75 27 11 24,25 92 48 80,25 310,808 4 83 237,733 17 819

18 105 LEYLA 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 22 11 19,25 20 9 17,75 84 48 72,25 271,998 12 184 230,038 18 932

19 53 ESMANUR KURU 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 22 15 18,25 22 13 18,75 86 56 72,25 274,178 11 175 224,908 19 995

20 33 ELİF KAYA 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 20 10 17,50 27 9 24,75 89 47 77,50 303,428 7 99 221,061 20 1058

21 81 EMİNE 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 20 15 16,25 19 18 14,50 81 61 66,00 245,663 16 289 214,648 21 1161

22 78 NAZLI 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 19 12 16,00 19 16 15,00 80 56 66,25 247,523 14 279 213,366 22 1189

23 52 HÜSNE KARAKUŞ 12C 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 18 9 15,75 25 13 21,75 85 50 72,75 282,258 9 144 212,083 23 1211

24 69 EMİNE BLDRCN 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 19 13 15,75 16 23 10,25 77 64 61,25 221,768 17 435 212,083 23 1211

25 124 SENA AKILLI 12A 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 16 9 13,75 4 11 1,25 5 13 1,75 67 61 52,00 161,693 26 1057 142,669 24 1658 204,473 25 1343

26 51 SILA GÜL 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 16 9 13,75 1 2 0,50 59 39 49,50 161,693 26 1057 131,946 33 1916 202,883 26 1369

27 10 HÜSNANUR ÇİÇEK 12D 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 16 10 13,50 15 18 10,50 73 56 59,25 216,153 18 478 200,541 27 1408

28 0 EBRAR SAYGILI 12B 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 26 6 24,50 17 13 13,75 85 47 73,50 253,676 2 659 183,226 28 1695

29 110 DİLEK CANİK 12A 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 25 5 23,75 11 9 8,75 78 42 67,75 225,924 5 809 181,636 29 1725

30 43 KEVSER GÜNEŞ 12B 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 26 10 23,50 17 18 12,50 85 56 71,25 245,056 3 692 181,106 30 1729
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06 (ON04-SS.32AYT06) 46 46 46 2633

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 16,7 11,4 13,85 10,8 9,6 8,45 14,1 5,0 12,83 13,0 8,8 10,79 54,6 34,7 45,92 202,000 224,160 214,840

Okul Ortalaması 23,8 9,9 21,34 21,0 12,1 17,99 11,4 6,0 9,90 10,3 12,9 7,09 66,5 40,8 56,32 249,270 172,800 214,790

KATILIMLAR

31 30 A EREN DEMİR 12A 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 23 2 22,50 27 1 26,75 92 31 84,50 317,656 1 354 178,986 31 1768

32 35 FATİH TAŞKIRAN 12A 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 21 4 20,00 13 9 10,75 76 41 66,00 228,641 4 790 173,686 32 1859

33 24 İZZET 12A 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 20 7 18,25 6 15 2,25 68 50 55,75 180,479 9 1155 169,976 33 1922

34 14 ELİF BETÜL 12B 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 8 16 4,00 9 3 8,25 6 18 1,50 65 65 49,00 131,663 28 1296 155,849 19 1457 169,296 34 1938

35 3 HÜSNE NUR KURT 12B 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 19 11 16,25 11 21 5,75 72 60 57,25 194,679 7 1031 165,736 35 1994

36 20 KİFAYET AKSU 12B 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 17 11 14,25 8 24 2,00 67 63 51,50 170,889 16 1261 161,496 36 2066

37 0 ILGIN RESİM 12B 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 15 8 13,00 8 14 4,50 65 50 52,75 181,401 8 1150 158,846 37 2108

38 0 TUBA GÜL   20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 12 8 10,00 6 4 5,00 60 40 50,25 177,811 11 1179 152,486 38 2185

39 68 NİSA DUT 12B 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 10 0 10,00 6 6 4,50 58 34 49,75 175,191 13 1206 152,486 38 2185

40 87 FATMAĞÜL GÜNEŞ 12A 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 12 9 9,75 6 7 4,25 60 44 49,25 173,364 14 1227 151,956 40 2194

41 26 EMİNE AK 12B 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 11 9 8,75 16 9 13,75 69 46 57,75 221,074 6 835 149,836 41 2221

42 96 SABRİ CEVİZ 12A 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 11 9 8,75 7 15 3,25 60 52 47,25 166,054 17 1320 149,836 41 2221

43 100 HÜLYA T 12A 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 10 8 8,00 8 9 5,75 60 45 49,00 177,601 12 1183 148,246 43 2245

44 70 SENA * * LUT 12B 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 10 14 6,50 12 26 5,50 64 68 47,25 173,186 15 1231 145,066 44 2283

45 99 SULTAN T 12A 20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 7 5 5,75 6 14 2,50 55 47 43,50 155,914 18 1456 143,476 45 2296

46 0   20 13 16,55 8 6 6,80 8 4 6,97 6 5 4,93 42 28 35,25

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06 (ON04-SS.32AYT06) 46 46 46 2633

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 16,7 11,4 13,85 10,8 9,6 8,45 14,1 5,0 12,83 13,0 8,8 10,79 54,6 34,7 45,92 202,000 224,160 214,840

Okul Ortalaması 23,8 9,9 21,34 21,0 12,1 17,99 11,4 6,0 9,90 10,3 12,9 7,09 66,5 40,8 56,32 249,270 172,800 214,790

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 3 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Toplam: 280 42 28 35,24 13 62,41 65,69 80,66

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÖK 42   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
368,903 202,000 1 2 2 2 13

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

SAY
143,331 224,160 2 22 22 22 1641

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
305,601 214,840 1 2 2 2 136

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 3 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 20 3 19,25 80 19,25 10,98 7,04

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 7,50 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,75 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 6 31,50 79 31,50 21,34 13,85

Tarih-2 11 10 1 9,75 89 9,75 4,93 2,74

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 9,75 5,82 2,99

Felsefe 3 1 2 0,50 17 0,50 0,50 0,37

Felsefe Grubu 9 4 4 3,00 33 3,00 2,78 0,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 6,00 3,96 1,60

Sosyal-2 40 31 8 29,00 73 29,00 17,99 8,45

Matematik-2 40 7 4 6,00 15 8,00 9,90 12,83

Toplam: 280 113 46 101,74 36 62,41 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1 DCEBEDCDDAEbaABBDEBBeAD AECDdBbDBCBEEcDC

Cevap Anahtarı B DCEBEDCDDAEADABBDEBBDADBAECDEBADBCBEEADC

Sosyal-2 DCaAAEDEBDCEBEBCADACdECbeBeceEA CcECADBD

Cevap Anahtarı B DCBAAEDEBDCEBEBCADACBECACBDEDEABCAECADBD

Matematik A B DC CD  d  B       c  c        b     

Cevap Anahtarı B ACBBDCCCDAEEEDBBADCCAAEEADDEBBABAEDCBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 6 83

Edebiyat 24 20 3 83

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 0 1 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 0 0 0

Tarih-1 10 8 2 80

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 1 0
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 1 0 100
Mudanya'dan Lozan'a 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Türkiye'de Ticaret 1 0 1 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Sosyal-2 40 31 8 78

Tarih-2 11 10 1 91

Türklerin İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 0 1 0
Kuzeyden Gelen Tehlike: Rusya 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri Anadolu Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 1 0 100
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 10 1 91

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Politikalar 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 2 1 1 50
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler: Üretim, Dağıtım ve Tüketim 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100

Felsefe 3 1 2 33

20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi (Etik) 1 0 1 0

Felsefe Grubu 9 4 4 44

Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Engellenme, Çatışma ve Stres 1 0 1 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kültürel Süreçler ve Kavramlar 1 0 1 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Çıkarım ve Kıyas 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 1 0 100
Mantık ve Dil 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Matematik 40 7 4 18

Matematik-2 40 7 4 18

Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Dizi Tanımı 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Limit 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
177,811 224,160 1 11 11 11 1179

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
152,486 214,840 2 38 38 38 2185

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 3 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Matematik-2 40 12 8 10,00 25 8,00 9,90 12,83

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,25 1,26 3,52

Kimya 13 2 2 1,50 12 1,50 3,29 3,68

Biyoloji 13 4 1 3,75 29 3,75 2,54 3,59

Fen Bilimleri 40 6 4 5,00 13 5,00 7,09 10,79

Toplam: 280 60 40 50,24 18 62,41 65,69 80,66

Matematik BDaCaC DEd CaDeaB    B dcED             

Cevap Anahtarı A BDCCBCADEEACBDADBECACBBEDEDEAADCABADCBEA

Fen Bilimleri d             cB c       C  BCD      D d

Cevap Anahtarı A ECBCCAABAAACECEBBACDCEADECDDBCDABBEACDEE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 12 8 30

Matematik-2 40 12 8 30

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Dizi Tanımı 1 1 0 100
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 1 1 50
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 1 0 50
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Limit 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Deneysel ve Teorik Olasılık 1 1 0 100
Maksimum-Minimum Problemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları 1 1 0 100
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 4 15

Fizik 14 0 1 0

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 0 1 0
Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi Bir Boyutta Hareket 1 0 0 0
İş-Enerji Teoremi İtme, Çizgisel Momentum ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Fotoelektrik Olay 1 0 0 0
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 0 0 0

Kimya 13 2 2 15

Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Gaz Yasaları İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Hücreler ve Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 0 0
Kimyasal Denge Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Alkoller Eterler 1 0 0 0

Biyoloji 13 4 1 31

Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Kalp, Kan ve Damarların Yapı, Görev ve İşleyişi Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi Destek ve Hareket Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Fermantasyon - Oksijensiz Solunum 1 0 0 0
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
A EREN DEMİR 30 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
317,656 224,160 1 1 1 1 354

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
178,986 214,840 3 31 31 31 1768

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 9 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Matematik-2 40 23 2 22,50 56 13,11 9,90 12,83

Fizik 14 12 0 12,00 86 1,64 1,26 3,52

Kimya 13 9 1 8,75 67 3,03 3,29 3,68

Biyoloji 13 6 0 6,00 46 2,67 2,54 3,59

Fen Bilimleri 40 27 1 26,75 67 7,33 7,09 10,79

Toplam: 280 92 31 84,49 30 57,21 65,69 80,66

Matematik ACBBDCCCDAEEEDBeADC    E DDdBB          

Cevap Anahtarı B ACBBDCCCDAEEEDBBADCCAAEEADDEBBABAEDCBCAD

Fen Bilimleri BCAECAAEA BCC EDCc AECD  BBE    D  DA BC

Cevap Anahtarı B BCAECAAEAABCCCEDCEDAECDCABBEEBAEDCBDADBC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 23 2 58

Matematik-2 40 23 2 58

Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Dönüşümleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Dizi Tanımı 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 2 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 2 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Limit 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 1 0
Deneysel ve Teorik Olasılık 1 1 0 100
Maksimum-Minimum Problemleri 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 27 1 68

Fizik 14 12 0 86

Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Fotoelektrik Olay 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 1 0 100
Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket 2 2 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi Bir Boyutta Hareket 1 1 0 100
Momentumun Korunumu 1 1 0 100
İş-Enerji Teoremi İtme, Çizgisel Momentum ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya 13 9 1 69

Kimyasal Denge Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Alkoller Eterler 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Elektrokimyasal Hücreler ve Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Gaz Yasaları İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 13 6 0 46

Fermantasyon - Oksijensiz Solunum 1 1 0 100
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi Destek ve Hareket Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Kalp, Kan ve Damarların Yapı, Görev ve İşleyişi Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEK CANİK 110 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
225,924 224,160 3 5 5 5 809

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
181,636 214,840 2 29 29 29 1725

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 9 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Matematik-2 40 25 5 23,75 59 13,11 9,90 12,83

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 1,64 1,26 3,52

Kimya 13 7 1 6,75 52 3,03 3,29 3,68

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 2,67 2,54 3,59

Fen Bilimleri 40 11 9 8,75 22 7,33 7,09 10,79

Toplam: 280 78 42 67,74 24 57,21 65,69 80,66

Matematik BDCC CADcdACBDAD ECACBad ED AA  ABb  B  

Cevap Anahtarı A BDCCBCADEEACBDADBECACBBEDEDEAADCABADCBEA

Fen Bilimleri d  d     de  eEB  CDbE   CDDBCDc  c  c  

Cevap Anahtarı A ECBCCAABAAACECEBBACDCEADECDDBCDABBEACDEE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 25 5 63

Matematik-2 40 25 5 63

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Dizi Tanımı 1 1 0 100
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 0 2 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 2 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Limit 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Deneysel ve Teorik Olasılık 1 1 0 100
Maksimum-Minimum Problemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları 1 1 0 100
İki Kat Açı Formülleri 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 11 9 28

Fizik 14 0 5 0

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 0 1 0
Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi Bir Boyutta Hareket 1 0 0 0
İş-Enerji Teoremi İtme, Çizgisel Momentum ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Fotoelektrik Olay 1 0 0 0
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 0 1 0

Kimya 13 7 1 54

Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Gaz Yasaları İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Elektrokimyasal Hücreler ve Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 0 0
Kimyasal Denge Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Alkoller Eterler 1 1 0 100

Biyoloji 13 4 3 31

Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Kalp, Kan ve Damarların Yapı, Görev ve İşleyişi Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi Destek ve Hareket Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Fermantasyon - Oksijensiz Solunum 1 0 0 0
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH TAŞKIRAN 35 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
228,641 224,160 2 4 4 4 790

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
173,686 214,840 4 32 32 32 1859

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 9 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Matematik-2 40 21 4 20,00 50 13,11 9,90 12,83

Fizik 14 7 3 6,25 45 1,64 1,26 3,52

Kimya 13 3 4 2,00 15 3,03 3,29 3,68

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 2,67 2,54 3,59

Fen Bilimleri 40 13 9 10,75 27 7,33 7,09 10,79

Toplam: 280 76 41 65,99 24 57,21 65,69 80,66

Matematik ACBBDCCCD Eda B ADCCbA   De B     DC   D

Cevap Anahtarı B ACBBDCCCDAEEEDBBADCCAAEEADDEBBABAEDCBCAD

Fen Bilimleri a AEbAAdAA C   DC  eEdc  a     EaC    eC

Cevap Anahtarı B BCAECAAEAABCCCEDCEDAECDCABBEEBAEDCBDADBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 21 4 53

Matematik-2 40 21 4 53

Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Dönüşümleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Dizi Tanımı 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 1 1 50
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Limit 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 0 0
Deneysel ve Teorik Olasılık 1 1 0 100
Maksimum-Minimum Problemleri 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 13 9 33

Fizik 14 7 3 50

Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Fotoelektrik Olay 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 0 1 0
Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket 2 2 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi Bir Boyutta Hareket 1 0 0 0
Momentumun Korunumu 1 0 0 0
İş-Enerji Teoremi İtme, Çizgisel Momentum ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya 13 3 4 23

Kimyasal Denge Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Alkoller Eterler 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Elektrokimyasal Hücreler ve Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Gaz Yasaları İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 13 3 2 23

Fermantasyon - Oksijensiz Solunum 1 0 0 0
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi Destek ve Hareket Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 1 0 100
Kalp, Kan ve Damarların Yapı, Görev ve İşleyişi Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAĞÜL GÜNEŞ 87 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
173,364 224,160 6 14 14 14 1227

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
151,956 214,840 6 40 40 40 2194

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 9 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Matematik-2 40 12 9 9,75 24 13,11 9,90 12,83

Fizik 14 1 1 0,75 5 1,64 1,26 3,52

Kimya 13 2 3 1,25 10 3,03 3,29 3,68

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 2,67 2,54 3,59

Fen Bilimleri 40 6 7 4,25 11 7,33 7,09 10,79

Toplam: 280 60 44 49,24 18 57,21 65,69 80,66

Matematik BDCC  ADcdACBbA eE    d  da ecD         

Cevap Anahtarı A BDCCBCADEEACBDADBECACBBEDEDEAADCABADCBEA

Fen Bilimleri E            dcd b   E   C  eCb B    D b

Cevap Anahtarı A ECBCCAABAAACECEBBACDCEADECDDBCDABBEACDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 12 9 30

Matematik-2 40 12 9 30

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Dizi Tanımı 1 1 0 100
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 0 2 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 1 1 50
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Limit 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Deneysel ve Teorik Olasılık 1 0 0 0
Maksimum-Minimum Problemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları 1 0 1 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 7 15

Fizik 14 1 1 7

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 1 0 100
Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi Bir Boyutta Hareket 1 0 0 0
İş-Enerji Teoremi İtme, Çizgisel Momentum ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Fotoelektrik Olay 1 0 0 0
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 0 1 0

Kimya 13 2 3 15

Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Gaz Yasaları İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Hücreler ve Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 0 0
Kimyasal Denge Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Alkoller Eterler 1 0 0 0

Biyoloji 13 3 3 23

Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Kalp, Kan ve Damarların Yapı, Görev ve İşleyişi Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi Destek ve Hareket Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Fermantasyon - Oksijensiz Solunum 1 0 0 0
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜLYA T 100 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
177,601 224,160 5 12 12 12 1183

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
148,246 214,840 8 43 43 43 2245

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 9 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Matematik-2 40 10 8 8,00 20 13,11 9,90 12,83

Fizik 14 0 6 -1,50 -11 1,64 1,26 3,52

Kimya 13 1 1 0,75 6 3,03 3,29 3,68

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 2,67 2,54 3,59

Fen Bilimleri 40 8 9 5,75 14 7,33 7,09 10,79

Toplam: 280 60 45 48,99 17 57,21 65,69 80,66

Matematik aDaC CADcd C  A B   Cda c a         C   

Cevap Anahtarı A BDCCBCADEEACBDADBECACBBEDEDEAADCABADCBEA

Fen Bilimleri c   a  d b  de       E   b  BbDcBB A D E

Cevap Anahtarı A ECBCCAABAAACECEBBACDCEADECDDBCDABBEACDEE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 10 8 25

Matematik-2 40 10 8 25

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Dizi Tanımı 1 1 0 100
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 0 2 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Limit 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Deneysel ve Teorik Olasılık 1 0 1 0
Maksimum-Minimum Problemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları 1 0 1 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 8 9 20

Fizik 14 0 6 0

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 0 1 0
Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi Bir Boyutta Hareket 1 0 0 0
İş-Enerji Teoremi İtme, Çizgisel Momentum ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Fotoelektrik Olay 1 0 1 0
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 0 1 0

Kimya 13 1 1 8

Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Gaz Yasaları İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Hücreler ve Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 0 0
Kimyasal Denge Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Alkoller Eterler 1 0 0 0

Biyoloji 13 7 2 54

Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Kalp, Kan ve Damarların Yapı, Görev ve İşleyişi Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 1 0 100
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi Destek ve Hareket Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Fermantasyon - Oksijensiz Solunum 1 0 0 0
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İZZET 24 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
180,479 224,160 4 9 9 9 1155

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
169,976 214,840 5 33 33 33 1922

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 9 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Matematik-2 40 20 7 18,25 46 13,11 9,90 12,83

Fizik 14 1 11 -1,75 -13 1,64 1,26 3,52

Kimya 13 4 4 3,00 23 3,03 3,29 3,68

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 2,67 2,54 3,59

Fen Bilimleri 40 6 15 2,25 6 7,33 7,09 10,79

Toplam: 280 68 50 55,74 20 57,21 65,69 80,66

Matematik ACBBDCCCDAEEE BBA C    b aDddB B aae    

Cevap Anahtarı B ACBBDCCCDAEEEDBBADCCAAEEADDEBBABAEDCBCAD

Fen Bilimleri  aedbAcdcc eaddeCc  ECD  d      D       

Cevap Anahtarı B BCAECAAEAABCCCEDCEDAECDCABBEEBAEDCBDADBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 20 7 50

Matematik-2 40 20 7 50

Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Dönüşümleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Dizi Tanımı 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 1 1 50
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 2 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Limit 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 1 0
Deneysel ve Teorik Olasılık 1 0 1 0
Maksimum-Minimum Problemleri 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Küre 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 15 15

Fizik 14 1 11 7

Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Fotoelektrik Olay 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 0 1 0
Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket 2 0 2 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi Bir Boyutta Hareket 1 0 0 0
Momentumun Korunumu 1 0 1 0
İş-Enerji Teoremi İtme, Çizgisel Momentum ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya 13 4 4 31

Kimyasal Denge Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Alkoller Eterler 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Elektrokimyasal Hücreler ve Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Gaz Yasaları İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 0 8

Fermantasyon - Oksijensiz Solunum 1 0 0 0
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi Destek ve Hareket Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Kalp, Kan ve Damarların Yapı, Görev ve İşleyişi Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ CEVİZ 96 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
166,054 224,160 7 17 17 17 1320

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
149,836 214,840 7 41 41 41 2221

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 9 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Matematik-2 40 11 9 8,75 22 13,11 9,90 12,83

Fizik 14 3 5 1,75 13 1,64 1,26 3,52

Kimya 13 3 2 2,50 19 3,03 3,29 3,68

Biyoloji 13 1 8 -1,00 -8 2,67 2,54 3,59

Fen Bilimleri 40 7 15 3,25 8 7,33 7,09 10,79

Toplam: 280 60 52 47,24 17 57,21 65,69 80,66

Matematik BDCCBCADEde cbe B   C   c b   b   e     

Cevap Anahtarı A BDCCBCADEEACBDADBECACBBEDEDEAADCABADCBEA

Fen Bilimleri dad   cB e  EC    eD c   CDeceDbac  d d 

Cevap Anahtarı A ECBCCAABAAACECEBBACDCEADECDDBCDABBEACDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 11 9 28

Matematik-2 40 11 9 28

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Dizi Tanımı 1 1 0 100
Fonksiyon Dönüşümleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 1 1 50
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 0 1 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Limit 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Deneysel ve Teorik Olasılık 1 0 0 0
Maksimum-Minimum Problemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları 1 0 1 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 7 15 18

Fizik 14 3 5 21

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 0 1 0
Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi Bir Boyutta Hareket 1 0 1 0
İş-Enerji Teoremi İtme, Çizgisel Momentum ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Fotoelektrik Olay 1 1 0 100
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 1 0 100

Kimya 13 3 2 23

Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Gaz Yasaları İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Hücreler ve Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 0 0
Kimyasal Denge Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Alkoller Eterler 1 1 0 100

Biyoloji 13 1 8 8

Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Kalp, Kan ve Damarların Yapı, Görev ve İşleyişi Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi Destek ve Hareket Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
Fermantasyon - Oksijensiz Solunum 1 0 1 0
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA AKILLI 124 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,693 202,000 1 26 26 26 1057

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

SAY
142,669 224,160 9 24 24 24 1658

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
204,473 214,840 1 25 25 25 1343

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 9 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 8 5 6,75 28 6,75 10,98 7,04

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 2,25 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,75 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 9 13,75 34 13,75 21,34 13,85

Matematik-2 40 4 11 1,25 3 13,11 9,90 12,83

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 1,64 1,26 3,52

Kimya 13 1 1 0,75 6 3,03 3,29 3,68

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 2,67 2,54 3,59

Fen Bilimleri 40 5 13 1,75 4 7,33 7,09 10,79

Toplam: 280 67 61 51,99 19 57,21 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1 DeEBcDacD     BB  B   e  E Dbe a CcEEADC

Cevap Anahtarı B DCEBEDCDDAEADABBDEBBDADBAECDEBADBCBEEADC

Matematik AdaeDCe   c      D   e d   b    b    b e

Cevap Anahtarı B ACBBDCCCDAEEEDBBADCCAAEEADDEBBABAEDCBCAD

Fen Bilimleri de c edc   C       b  D    EdcdED  ee d 

Cevap Anahtarı B BCAECAAEAABCCCEDCEDAECDCABBEEBAEDCBDADBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 9 40

Edebiyat 24 8 5 33

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 2 1 0 50
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 1 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 0 0 0

Tarih-1 10 3 3 30

İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 0 1 0
Mudanya'dan Lozan'a 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Türkiye'de Ticaret 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Matematik 40 4 11 10

Matematik-2 40 4 11 10

Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Dizi Tanımı 1 0 1 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Limit 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 1 0
Deneysel ve Teorik Olasılık 1 0 0 0
Maksimum-Minimum Problemleri 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Küre 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Deltoid 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 5 13 13

Fizik 14 1 6 7

Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Fotoelektrik Olay 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 0 1 0
Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket 2 1 0 50
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi Bir Boyutta Hareket 1 0 0 0
Momentumun Korunumu 1 0 0 0
İş-Enerji Teoremi İtme, Çizgisel Momentum ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya 13 1 1 8

Kimyasal Denge Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Alkoller Eterler 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Elektrokimyasal Hücreler ve Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Gaz Yasaları İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi Bağ Enerjileri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN T 99 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
155,914 224,160 8 18 18 18 1456

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
143,476 214,840 9 45 45 45 2296

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 9 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Matematik-2 40 7 5 5,75 14 13,11 9,90 12,83

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 1,64 1,26 3,52

Kimya 13 2 2 1,50 12 3,03 3,29 3,68

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 2,67 2,54 3,59

Fen Bilimleri 40 6 14 2,50 6 7,33 7,09 10,79

Toplam: 280 55 47 43,49 16 57,21 65,69 80,66

Matematik  CBBD CCD  d     c       a   a    a     

Cevap Anahtarı B ACBBDCCCDAEEEDBBADCCAAEEADDEBBABAEDCBCAD

Fen Bilimleri  a   cdd        Cc  E    c cdBAaDacDcbe 

Cevap Anahtarı B BCAECAAEAABCCCEDCEDAECDCABBEEBAEDCBDADBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 7 5 18

Matematik-2 40 7 5 18

Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Dönüşümleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Dizi Tanımı 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Limit 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 0 0
Deneysel ve Teorik Olasılık 1 0 0 0
Maksimum-Minimum Problemleri 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 14 15

Fizik 14 0 4 0

Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Fotoelektrik Olay 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 0 1 0
Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket 2 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi Bir Boyutta Hareket 1 0 0 0
Momentumun Korunumu 1 0 0 0
İş-Enerji Teoremi İtme, Çizgisel Momentum ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya 13 2 2 15

Kimyasal Denge Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Alkoller Eterler 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Elektrokimyasal Hücreler ve Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Gaz Yasaları İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 13 4 8 31

Fermantasyon - Oksijensiz Solunum 1 0 1 0
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi Destek ve Hareket Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0
Kalp, Kan ve Damarların Yapı, Görev ve İşleyişi Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR SAYGILI 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
253,676 224,160 1 2 2 2 659

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
183,226 214,840 1 28 28 28 1695

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 9 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Matematik-2 40 26 6 24,50 61 13,89 9,90 12,83

Fizik 14 5 6 3,50 25 1,06 1,26 3,52

Kimya 13 6 2 5,50 42 3,75 3,29 3,68

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 2,28 2,54 3,59

Fen Bilimleri 40 17 13 13,75 34 7,08 7,09 10,79

Toplam: 280 85 47 73,49 26 56,66 65,69 80,66

Matematik BDaCBC DEEACB e B CeCBB DEe AA CcBADC Eb

Cevap Anahtarı A BDCCBCADEEACBDADBECACBBEDEDEAADCABADCBEA

Fen Bilimleri deBCe Ae cA bCEBdb D E   CDDBbDeaB A Ddb

Cevap Anahtarı A ECBCCAABAAACECEBBACDCEADECDDBCDABBEACDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 26 6 65

Matematik-2 40 26 6 65

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Dizi Tanımı 1 1 0 100
Fonksiyon Dönüşümleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 2 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Limit 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Deneysel ve Teorik Olasılık 1 1 0 100
Maksimum-Minimum Problemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları 1 0 1 0
İki Kat Açı Formülleri 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0
Küre 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 17 13 43

Fizik 14 5 6 36

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 0 1 0
Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi Bir Boyutta Hareket 1 1 0 100
İş-Enerji Teoremi İtme, Çizgisel Momentum ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 0 0 0
Fotoelektrik Olay 1 0 1 0
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 1 0 100

Kimya 13 6 2 46

Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Gaz Yasaları İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Hücreler ve Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 0 0
Kimyasal Denge Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Alkoller Eterler 1 1 0 100

Biyoloji 13 6 5 46

Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Kalp, Kan ve Damarların Yapı, Görev ve İşleyişi Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 1 0 100
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi Destek ve Hareket Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Fermantasyon - Oksijensiz Solunum 1 0 1 0
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BETÜL 14 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
131,663 202,000 1 28 28 28 1296

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

SAY
155,849 224,160 9 19 19 19 1457

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
169,296 214,840 3 34 34 34 1938

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 9 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 3 7 1,25 5 1,25 10,98 7,04

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 0,50 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,25 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 16 4,00 10 4,00 21,34 13,85

Matematik-2 40 9 3 8,25 21 13,89 9,90 12,83

Fizik 14 2 7 0,25 2 1,06 1,26 3,52

Kimya 13 2 3 1,25 10 3,75 3,29 3,68

Biyoloji 13 2 8 0,00 0 2,28 2,54 3,59

Fen Bilimleri 40 6 18 1,50 4 7,08 7,09 10,79

Toplam: 280 65 65 48,99 17 56,66 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1 Debc aacD      d      D dEdD abe edaEAaC

Cevap Anahtarı B DCEBEDCDDAEADABBDEBBDADBAECDEBADBCBEEADC

Matematik  CB D aCD E    Be        e  BB          

Cevap Anahtarı B ACBBDCCCDAEEEDBBADCCAAEEADDEBBABAEDCBCAD

Fen Bilimleri  e adecdA  eC d     Ebe  B    dEDecebbda

Cevap Anahtarı B BCAECAAEAABCCCEDCEDAECDCABBEEBAEDCBDADBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 16 20

Edebiyat 24 3 7 13

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 2 1 0 50
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 0 0 0

Tarih-1 10 2 6 20

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 1 0
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 0 1 0
Mudanya'dan Lozan'a 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 3 3 50

Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Türkiye'de Ticaret 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Matematik 40 9 3 23

Matematik-2 40 9 3 23

Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Dizi Tanımı 1 0 1 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Limit 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 0 0
Deneysel ve Teorik Olasılık 1 1 0 100
Maksimum-Minimum Problemleri 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 18 15

Fizik 14 2 7 14

Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Fotoelektrik Olay 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 0 1 0
Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket 2 1 1 50
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi Bir Boyutta Hareket 1 0 0 0
Momentumun Korunumu 1 1 0 100
İş-Enerji Teoremi İtme, Çizgisel Momentum ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya 13 2 3 15

Kimyasal Denge Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Alkoller Eterler 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Elektrokimyasal Hücreler ve Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Gaz Yasaları İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi Bağ Enerjileri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE AK 26 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
221,074 224,160 3 6 6 6 835

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
149,836 214,840 8 41 41 41 2221

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 9 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Matematik-2 40 11 9 8,75 22 13,89 9,90 12,83

Fizik 14 0 6 -1,50 -11 1,06 1,26 3,52

Kimya 13 10 1 9,75 75 3,75 3,29 3,68

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 2,28 2,54 3,59

Fen Bilimleri 40 16 9 13,75 34 7,08 7,09 10,79

Toplam: 280 69 46 57,74 21 56,66 65,69 80,66

Matematik AdB DCbCD cdE e AD   b   D  ad  A b     

Cevap Anahtarı B ACBBDCCCDAEEEDBBADCCAAEEADDEBBABAEDCBCAD

Fen Bilimleri  e     dd  eeddDCED ECDC BB bB  D cD DBC

Cevap Anahtarı B BCAECAAEAABCCCEDCEDAECDCABBEEBAEDCBDADBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 11 9 28

Matematik-2 40 11 9 28

Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Dizi Tanımı 1 0 1 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 0 2 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Limit 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 0 0
Deneysel ve Teorik Olasılık 1 0 1 0
Maksimum-Minimum Problemleri 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 16 9 40

Fizik 14 0 6 0

Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Fotoelektrik Olay 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 0 1 0
Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket 2 0 2 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi Bir Boyutta Hareket 1 0 0 0
Momentumun Korunumu 1 0 1 0
İş-Enerji Teoremi İtme, Çizgisel Momentum ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya 13 10 1 77

Kimyasal Denge Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Alkoller Eterler 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Elektrokimyasal Hücreler ve Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Gaz Yasaları İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi Bağ Enerjileri 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 13 6 2 46

Fermantasyon - Oksijensiz Solunum 1 0 0 0
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi Destek ve Hareket Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Kalp, Kan ve Damarların Yapı, Görev ve İşleyişi Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE NUR KURT 3 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
194,679 224,160 4 7 7 7 1031

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
165,736 214,840 4 35 35 35 1994

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 9 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Matematik-2 40 19 11 16,25 41 13,89 9,90 12,83

Fizik 14 3 9 0,75 5 1,06 1,26 3,52

Kimya 13 2 7 0,25 2 3,75 3,29 3,68

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 2,28 2,54 3,59

Fen Bilimleri 40 11 21 5,75 14 7,08 7,09 10,79

Toplam: 280 72 60 57,24 20 56,66 65,69 80,66

Matematik BDbCBCADad bc A B  dCeB D  c bDCA AaCBEb

Cevap Anahtarı A BDCCBCADEEACBDADBECACBBEDEDEAADCABADCBEA

Fen Bilimleri Ea dedABecd da  a Cebc aaCaDBbDdBc b DbE

Cevap Anahtarı A ECBCCAABAAACECEBBACDCEADECDDBCDABBEACDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 19 11 48

Matematik-2 40 19 11 48

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Dizi Tanımı 1 1 0 100
Fonksiyon Dönüşümleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 0 2 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Limit 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Deneysel ve Teorik Olasılık 1 0 1 0
Maksimum-Minimum Problemleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 11 21 28

Fizik 14 3 9 21

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 1 0 100
Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi Bir Boyutta Hareket 1 0 0 0
İş-Enerji Teoremi İtme, Çizgisel Momentum ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Fotoelektrik Olay 1 0 1 0
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 0 1 0

Kimya 13 2 7 15

Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Gaz Yasaları İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Elektrokimyasal Hücreler ve Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 1 0
Kimyasal Denge Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Alkoller Eterler 1 0 1 0

Biyoloji 13 6 5 46

Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Kalp, Kan ve Damarların Yapı, Görev ve İşleyişi Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi Destek ve Hareket Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Fermantasyon - Oksijensiz Solunum 1 0 1 0
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ILGIN RESİM 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
181,401 224,160 5 8 8 8 1150

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
158,846 214,840 6 37 37 37 2108

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 9 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Matematik-2 40 15 8 13,00 33 13,89 9,90 12,83

Fizik 14 1 4 0,00 0 1,06 1,26 3,52

Kimya 13 6 5 4,75 37 3,75 3,29 3,68

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 2,28 2,54 3,59

Fen Bilimleri 40 8 14 4,50 11 7,08 7,09 10,79

Toplam: 280 65 50 52,74 19 56,66 65,69 80,66

Matematik   BaDCbCD EdE c ADCCb  EAc   c  A a  C  

Cevap Anahtarı B ACBBDCCCDAEEEDBBADCCAAEEADDEBBABAEDCBCAD

Fen Bilimleri ae     db  C  EDCcbbcCDe B db   cd   bB 

Cevap Anahtarı B BCAECAAEAABCCCEDCEDAECDCABBEEBAEDCBDADBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 15 8 38

Matematik-2 40 15 8 38

Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Dizi Tanımı 1 0 1 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 1 0 50
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 1 1 50
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Limit 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 1 0 50
Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 0 0
Deneysel ve Teorik Olasılık 1 0 0 0
Maksimum-Minimum Problemleri 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 8 14 20

Fizik 14 1 4 7

Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Fotoelektrik Olay 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 0 1 0
Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket 2 1 1 50
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi Bir Boyutta Hareket 1 0 0 0
Momentumun Korunumu 1 0 0 0
İş-Enerji Teoremi İtme, Çizgisel Momentum ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya 13 6 5 46

Kimyasal Denge Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Alkoller Eterler 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Elektrokimyasal Hücreler ve Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Gaz Yasaları İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 5 8

Fermantasyon - Oksijensiz Solunum 1 0 1 0
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi Destek ve Hareket Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0
Kalp, Kan ve Damarların Yapı, Görev ve İşleyişi Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER GÜNEŞ 43 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
245,056 224,160 2 3 3 3 692

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
181,106 214,840 2 30 30 30 1729

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 9 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Matematik-2 40 26 10 23,50 59 13,89 9,90 12,83

Fizik 14 3 9 0,75 5 1,06 1,26 3,52

Kimya 13 6 4 5,00 38 3,75 3,29 3,68

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 2,28 2,54 3,59

Fen Bilimleri 40 17 18 12,50 31 7,08 7,09 10,79

Toplam: 280 85 56 71,24 25 56,66 65,69 80,66

Matematik AeBaDCCCDe EE BcADaCbA EADcdBB BcEbCBCAD

Cevap Anahtarı B ACBBDCCCDAEEEDBBADCCAAEEADDEBBABAEDCBCAD

Fen Bilimleri aCA b edbbdeCdEDCE  cCed BebEaAEDdBecDBC

Cevap Anahtarı B BCAECAAEAABCCCEDCEDAECDCABBEEBAEDCBDADBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 26 10 65

Matematik-2 40 26 10 65

Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Dizi Tanımı 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 1 1 50
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Limit 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
İki Kat Açı Formülleri 2 1 0 50
Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 1 0
Deneysel ve Teorik Olasılık 1 1 0 100
Maksimum-Minimum Problemleri 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Küre 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 17 18 43

Fizik 14 3 9 21

Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Fotoelektrik Olay 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 0 1 0
Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket 2 0 2 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi Bir Boyutta Hareket 1 0 1 0
Momentumun Korunumu 1 1 0 100
İş-Enerji Teoremi İtme, Çizgisel Momentum ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya 13 6 4 46

Kimyasal Denge Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Alkoller Eterler 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Elektrokimyasal Hücreler ve Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Gaz Yasaları İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 13 8 5 62

Fermantasyon - Oksijensiz Solunum 1 0 1 0
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 1 0 100
Çiçekli Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi Destek ve Hareket Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0
Kalp, Kan ve Damarların Yapı, Görev ve İşleyişi Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KİFAYET AKSU 20 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
170,889 224,160 8 16 16 16 1261

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
161,496 214,840 5 36 36 36 2066

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 9 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Matematik-2 40 17 11 14,25 36 13,89 9,90 12,83

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 1,06 1,26 3,52

Kimya 13 5 6 3,50 27 3,75 3,29 3,68

Biyoloji 13 2 11 -0,75 -6 2,28 2,54 3,59

Fen Bilimleri 40 8 24 2,00 5 7,08 7,09 10,79

Toplam: 280 67 63 51,49 18 56,66 65,69 80,66

Matematik ACBBDaCCDcEdE cBADCCAdb ecad c      B   

Cevap Anahtarı B ACBBDCCCDAEEEDBBADCCAAEEADDEBBABAEDCBCAD

Fen Bilimleri deca  bd   Cd dDCcebEbDb B ddBAceeccdbdb

Cevap Anahtarı B BCAECAAEAABCCCEDCEDAECDCABBEEBAEDCBDADBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 17 11 43

Matematik-2 40 17 11 43

Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyon Dönüşümleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Dizi Tanımı 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 1 1 50
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Limit 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 2 0
Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 1 0
Deneysel ve Teorik Olasılık 1 0 0 0
Maksimum-Minimum Problemleri 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 8 24 20

Fizik 14 1 7 7

Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Fotoelektrik Olay 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 0 1 0
Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket 2 1 0 50
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi Bir Boyutta Hareket 1 0 0 0
Momentumun Korunumu 1 0 1 0
İş-Enerji Teoremi İtme, Çizgisel Momentum ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya 13 5 6 38

Kimyasal Denge Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Alkoller Eterler 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Elektrokimyasal Hücreler ve Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Gaz Yasaları İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 11 15

Fermantasyon - Oksijensiz Solunum 1 0 1 0
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi Destek ve Hareket Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0
Kalp, Kan ve Damarların Yapı, Görev ve İşleyişi Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA DUT 68 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
175,191 224,160 6 13 13 13 1206

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
152,486 214,840 7 38 38 38 2185

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 9 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Matematik-2 40 10 0 10,00 25 13,89 9,90 12,83

Fizik 14 3 2 2,50 18 1,06 1,26 3,52

Kimya 13 2 1 1,75 13 3,75 3,29 3,68

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 2,28 2,54 3,59

Fen Bilimleri 40 6 6 4,50 11 7,08 7,09 10,79

Toplam: 280 58 34 49,74 18 56,66 65,69 80,66

Matematik BDC   AD E C    B        E           B  

Cevap Anahtarı A BDCCBCADEEACBDADBECACBBEDEDEAADCABADCBEA

Fen Bilimleri  C    d AA b       c E   C  e   d    D b

Cevap Anahtarı A ECBCCAABAAACECEBBACDCEADECDDBCDABBEACDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 10 0 25

Matematik-2 40 10 0 25

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Dizi Tanımı 1 0 0 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 1 0 50
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Limit 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Deneysel ve Teorik Olasılık 1 0 0 0
Maksimum-Minimum Problemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 6 15

Fizik 14 3 2 21

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 0 0 0
Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi Bir Boyutta Hareket 1 0 0 0
İş-Enerji Teoremi İtme, Çizgisel Momentum ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Fotoelektrik Olay 1 0 0 0
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 0 0 0

Kimya 13 2 1 15

Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Gaz Yasaları İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Elektrokimyasal Hücreler ve Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 0 0
Kimyasal Denge Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Alkoller Eterler 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 3 8

Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Çiçekli Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Kalp, Kan ve Damarların Yapı, Görev ve İşleyişi Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi Destek ve Hareket Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
Fermantasyon - Oksijensiz Solunum 1 0 0 0
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA * * LUT 70 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
173,186 224,160 7 15 15 15 1231

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
145,066 214,840 9 44 44 44 2283

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 9 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Matematik-2 40 10 14 6,50 16 13,89 9,90 12,83

Fizik 14 6 8 4,00 29 1,06 1,26 3,52

Kimya 13 4 8 2,00 15 3,75 3,29 3,68

Biyoloji 13 2 10 -0,50 -4 2,28 2,54 3,59

Fen Bilimleri 40 12 26 5,50 14 7,08 7,09 10,79

Toplam: 280 64 68 47,24 17 56,66 65,69 80,66

Matematik ACddDbC D aaE BB ebdeb b e     Bc a  C  

Cevap Anahtarı B ACBBDCCCDAEEEDBBADCCAAEEADDEBBABAEDCBCAD

Fen Bilimleri eCbEacdEAcBddCEcac bECDbbaebaaecceB dDae

Cevap Anahtarı B BCAECAAEAABCCCEDCEDAECDCABBEEBAEDCBDADBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 10 14 25

Matematik-2 40 10 14 25

Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Dizi Tanımı 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 0 2 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Limit 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 0 0
Deneysel ve Teorik Olasılık 1 0 0 0
Maksimum-Minimum Problemleri 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Küre 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 12 26 30

Fizik 14 6 8 43

Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Fotoelektrik Olay 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet 1 1 0 100
Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket 2 1 1 50
Tork ve Denge 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi Bir Boyutta Hareket 1 1 0 100
Momentumun Korunumu 1 0 1 0
İş-Enerji Teoremi İtme, Çizgisel Momentum ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya 13 4 8 31

Kimyasal Denge Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Alkoller Eterler 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri (Asit ve Bazlar) 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Elektrokimyasal Hücreler ve Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Gaz Yasaları İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 10 15

Fermantasyon - Oksijensiz Solunum 1 0 1 0
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0
Çiçekli Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi Destek ve Hareket Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi 1 0 1 0
Kalp, Kan ve Damarların Yapı, Görev ve İşleyişi Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması ve Solunum Sis. Rahatsızlıkları İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
74 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
213,403 202,000 8 19 19 19 506

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

SAY
135,051 224,160 4 29 29 29 1840

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
248,386 214,840 7 16 16 16 657

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 11 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 17 6 15,50 65 11,82 10,98 7,04

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 5,70 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,82 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 12 22,00 55 22,34 21,34 13,85

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 6,41 4,93 2,74

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 5,47 5,82 2,99

Felsefe 3 0 0 0,00 0 0,91 0,50 0,37

Felsefe Grubu 9 0 0 0,00 0 2,56 2,78 0,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 3,06 3,96 1,60

Sosyal-2 40 6 4 5,00 13 18,41 17,99 8,45

Matematik-2 40 3 4 2,00 5 6,50 9,90 12,83

Toplam: 280 76 48 64,24 23 74,51 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1 eCcBaDCaDeEADABBeE BDADBAEdc BebceBEE DC

Cevap Anahtarı B DCEBEDCDDAEADABBDEBBDADBAECDEBADBCBEEADC

Sosyal-2 Ded AbDE DC      a                      

Cevap Anahtarı B DCBAAEDEBDCEBEBCADACBECACBDEDEABCAECADBD

Matematik A    Cb D  d  c              d          

Cevap Anahtarı B ACBBDCCCDAEEEDBBADCCAAEEADDEBBABAEDCBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 12 63

Edebiyat 24 17 6 71

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 2 2 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 1 0 100

Tarih-1 10 3 6 30

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 1 0
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 0 1 0
Mudanya'dan Lozan'a 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 0 83

Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Türkiye'de Ticaret 1 0 0 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Sosyal-2 40 6 4 15

Tarih-2 11 6 3 55

Türklerin İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Bilim Medeniyeti 1 0 1 0
Kuzeyden Gelen Tehlike: Rusya 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri Anadolu Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 1 0 100
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 0 0
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 0 1 0

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Politikalar 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 2 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 0 0 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler: Üretim, Dağıtım ve Tüketim 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0

Felsefe 3 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
Doğa Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi (Etik) 1 0 0 0

Felsefe Grubu 9 0 0 0

Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Engellenme, Çatışma ve Stres 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kavramlar 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Çıkarım ve Kıyas 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Mantık ve Dil 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Matematik 40 3 4 8

Matematik-2 40 3 4 8

Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Dizi Tanımı 1 0 1 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Limit 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU 38 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
247,498 202,000 7 15 15 15 280

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

EA
250,558 214,840 6 15 15 15 632

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 11 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 18 5 16,75 70 11,82 10,98 7,04

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 5,70 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,82 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 11 23,25 58 22,34 21,34 13,85

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 6,41 4,93 2,74

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 5,47 5,82 2,99

Felsefe 3 1 2 0,50 17 0,91 0,50 0,37

Felsefe Grubu 9 3 2 2,50 28 2,56 2,78 0,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 3,06 3,96 1,60

Sosyal-2 40 14 13 10,75 27 18,41 17,99 8,45

Toplam: 280 82 52 69,24 25 74,51 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1 CcBeCaDaeEDDADBBEADA BDBEdA BcecebED CEB

Cevap Anahtarı A CEBDCDDEAEDDADBBEADABBDBECAEBDCBADEDACEB

Sosyal-2 edab  BDECDCade cCBaEEAdaDaBAa          

Cevap Anahtarı A CBDAEABDECDCDAAEBCBBEEACCDEBADECABDDBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 11 65

Edebiyat 24 18 5 75

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 1 0 100

Tarih-1 10 3 6 30

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 0 1 0
Mudanya'dan Lozan'a 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 1 0
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 0 83

Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Ticaret 1 0 0 0
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 1 0 100

Sosyal-2 40 14 13 35

Tarih-2 11 5 4 45

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Bilim Medeniyeti 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri Anadolu Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 0 1 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0
Kuzeyden Gelen Tehlike: Rusya 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı 1 1 0 100
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 5 5 45

Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler: Üretim, Dağıtım ve Tüketim 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 2 1 1 50
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Politikalar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100

Felsefe 3 1 2 33

Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi (Etik) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 1 0

Felsefe Grubu 9 3 2 33

Engellenme, Çatışma ve Stres 1 1 0 100
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kavramlar 1 0 1 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Mantık ve Dil 1 0 0 0
Çıkarım ve Kıyas 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İslam ve Bilim 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENNET KÖSE 48 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
317,038 202,000 1 3 3 3 73

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

SAY
145,919 224,160 2 21 21 21 1609

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
294,143 214,840 2 3 3 3 184

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 11 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 16 5 14,75 61 11,82 10,98 7,04

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 5,70 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,82 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 5 28,75 72 22,34 21,34 13,85

Tarih-2 11 9 1 8,75 80 6,41 4,93 2,74

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 5,47 5,82 2,99

Felsefe 3 1 2 0,50 17 0,91 0,50 0,37

Felsefe Grubu 9 3 3 2,25 25 2,56 2,78 0,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 3,06 3,96 1,60

Sosyal-2 40 23 9 20,75 52 18,41 17,99 8,45

Matematik-2 40 8 3 7,25 18 6,50 9,90 12,83

Toplam: 280 103 45 91,99 33 74,51 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1 DCEBEDCDD dAD BcDEeacAD AECDEB DBCBEE DC

Cevap Anahtarı B DCEBEDCDDAEADABBDEBBDADBAECDEBADBCBEEADC

Sosyal-2 DCd AEDEBDCEBb CADA cECceBeb dA C   ADBc

Cevap Anahtarı B DCBAAEDEBDCEBEBCADACBECACBDEDEABCAECADBD

Matematik  C BD CCD Ed  c A        a              

Cevap Anahtarı B ACBBDCCCDAEEEDBBADCCAAEEADDEBBABAEDCBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 5 75

Edebiyat 24 16 5 67

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 2 2 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 0 0 0

Tarih-1 10 9 0 90

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 1 0 100
Mudanya'dan Lozan'a 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 0 83

Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Türkiye'de Ticaret 1 0 0 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Sosyal-2 40 23 9 58

Tarih-2 11 9 1 82

Türklerin İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 0 1 0
Kuzeyden Gelen Tehlike: Rusya 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri Anadolu Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 1 0 100
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 7 2 64

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Politikalar 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 2 0 2 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 0 0 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler: Üretim, Dağıtım ve Tüketim 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 1 0 100

Felsefe 3 1 2 33

20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi (Etik) 1 0 1 0

Felsefe Grubu 9 3 3 33

Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Engellenme, Çatışma ve Stres 1 0 1 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kültürel Süreçler ve Kavramlar 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Aile 1 1 0 100
Çıkarım ve Kıyas 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 1 0 100
Mantık ve Dil 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Matematik 40 8 3 20

Matematik-2 40 8 3 20

Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Dizi Tanımı 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 1 1 50
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Limit 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KAYA 33 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
303,428 202,000 4 7 7 7 99

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

EA
221,061 214,840 10 20 20 20 1058

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 11 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 9 6 7,50 31 11,82 10,98 7,04

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,70 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,82 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 17,50 44 22,34 21,34 13,85

Tarih-2 11 7 3 6,25 57 6,41 4,93 2,74

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 5,47 5,82 2,99

Felsefe 3 2 1 1,75 58 0,91 0,50 0,37

Felsefe Grubu 9 7 1 6,75 75 2,56 2,78 0,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,06 3,96 1,60

Sosyal-2 40 27 9 24,75 62 18,41 17,99 8,45

Toplam: 280 89 47 77,49 28 74,51 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1  ccDaeDEAEeeA BB  D     ECAdBD ceDEDeCEB

Cevap Anahtarı A CEBDCDDEAEDDADBBEADABBDBECAEBDCBADEDACEB

Sosyal-2 CdDAE eDECcdD AEa BBEEAeCDEBAbEC BaDBbAE

Cevap Anahtarı A CBDAEABDECDCDAAEBCBBEEACCDEBADECABDDBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 50

Edebiyat 24 9 6 38

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 0 0 0

Tarih-1 10 6 3 60

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 0 0 0
Mudanya'dan Lozan'a 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 1 0
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Ticaret 1 0 1 0
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 1 0 100

Sosyal-2 40 27 9 68

Tarih-2 11 7 3 64

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri Anadolu Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 1 0 100
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Kuzeyden Gelen Tehlike: Rusya 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı 1 1 0 100
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 7 2 64

Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler: Üretim, Dağıtım ve Tüketim 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 2 1 1 50
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Politikalar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100

Felsefe 3 2 1 67

Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi (Etik) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 1 0 100

Felsefe Grubu 9 7 1 78

Engellenme, Çatışma ve Stres 1 1 0 100
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kavramlar 1 0 1 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 1 0 100
Mantık ve Dil 1 0 0 0
Çıkarım ve Kıyas 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam ve Bilim 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRKAN 12 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
194,803 202,000 10 22 22 22 695

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

SAY
138,156 224,160 3 27 27 27 1762

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
264,391 214,840 3 10 10 10 419

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 11 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 14 8 12,00 50 11,82 10,98 7,04

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,70 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,82 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 10 24,50 61 22,34 21,34 13,85

Matematik-2 40 5 6 3,50 9 6,50 9,90 12,83

Toplam: 280 74 44 63,24 23 74,51 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1 DbcBEDaeDAdA ABBDcBBbAe AECD BbDBCBEEdDC

Cevap Anahtarı B DCEBEDCDDAEADABBDEBBDADBAECDEBADBCBEEADC

Matematik Ad   CbCD  d  c A        e   d          

Cevap Anahtarı B ACBBDCCCDAEEEDBBADCCAAEEADDEBBABAEDCBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 10 68

Edebiyat 24 14 8 58

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 2 1 0 50
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 1 0
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 1 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 0 0 0

Tarih-1 10 8 1 80

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 1 0
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 1 0 100
Mudanya'dan Lozan'a 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Türkiye'de Ticaret 1 0 1 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Matematik 40 5 6 13

Matematik-2 40 5 6 13

Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Dizi Tanımı 1 0 1 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Limit 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 0 0
Deneysel ve Teorik Olasılık 1 0 0 0
Maksimum-Minimum Problemleri 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAD LİMONN 2 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,193 202,000 9 21 21 21 626

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

SAY
178,004 224,160 1 10 10 10 1176

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
314,178 214,840 1 1 1 1 119

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 11 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 14 10 11,50 48 11,82 10,98 7,04

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,70 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,82 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 11 26,25 66 22,34 21,34 13,85

Matematik-2 40 25 9 22,75 57 6,50 9,90 12,83

Toplam: 280 96 48 84,24 30 74,51 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1 CEcDCDaEAdDcADcBEebAecDcECAaBDCBADEDACEB

Cevap Anahtarı A CEBDCDDEAEDDADBBEADABBDBECAEBDCBADEDACEB

Matematik BDdCBCADcdACBDADBECAd dacbDcAADCA   C  A

Cevap Anahtarı A BDCCBCADEEACBDADBECACBBEDEDEAADCABADCBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 11 73

Edebiyat 24 14 10 58

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 1 1 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 0 1 0

Tarih-1 10 9 1 90

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 1 0 100
Mudanya'dan Lozan'a 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Ticaret 1 1 0 100
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 1 0 100

Matematik 40 25 9 63

Matematik-2 40 25 9 63

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Dizi Tanımı 1 1 0 100
Fonksiyon Dönüşümleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 0 2 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 1 1 50
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Limit 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Deneysel ve Teorik Olasılık 1 0 0 0
Maksimum-Minimum Problemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları 1 1 0 100
İki Kat Açı Formülleri 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR KURU 53 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
274,178 202,000 6 11 11 11 175

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

EA
224,908 214,840 9 19 19 19 995

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 11 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 12 10 9,50 40 11,82 10,98 7,04

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,70 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,82 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 15 18,25 46 22,34 21,34 13,85

Tarih-2 11 7 1 6,75 61 6,41 4,93 2,74

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 5,47 5,82 2,99

Felsefe 3 2 1 1,75 58 0,91 0,50 0,37

Felsefe Grubu 9 2 6 0,50 6 2,56 2,78 0,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,06 3,96 1,60

Sosyal-2 40 22 13 18,75 47 18,41 17,99 8,45

Toplam: 280 86 56 72,24 26 74,51 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1 DCEBbDCeDAEdb BBebeacbD AEab BADcCcEEbDC

Cevap Anahtarı B DCEBEDCDDAEADABBDEBBDADBAECDEBADBCBEEADC

Sosyal-2  CB  EDEBDaEBcBCAeA aECAeeDbacAc eECAcBc

Cevap Anahtarı B DCBAAEDEBDCEBEBCADACBECACBDEDEABCAECADBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 15 55

Edebiyat 24 12 10 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 0 1 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 1 0
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 0 0 0

Tarih-1 10 6 3 60

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 1 0 100
Mudanya'dan Lozan'a 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 4 2 67

Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Türkiye'de Ticaret 1 0 1 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Sosyal-2 40 22 13 55

Tarih-2 11 7 1 64

Türklerin İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Kuzeyden Gelen Tehlike: Rusya 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri Anadolu Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 0 0 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 7 3 64

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Politikalar 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 2 0 2 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler: Üretim, Dağıtım ve Tüketim 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 1 0 100

Felsefe 3 2 1 67

20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi (Etik) 1 0 1 0

Felsefe Grubu 9 2 6 22

Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Engellenme, Çatışma ve Stres 1 1 0 100
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kültürel Süreçler ve Kavramlar 1 0 1 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Aile 1 1 0 100
Çıkarım ve Kıyas 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Mantık ve Dil 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE KARAKUŞ 52 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
282,258 202,000 5 9 9 9 144

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

EA
212,083 214,840 11 23 23 23 1211

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 11 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 8 6 6,50 27 11,82 10,98 7,04

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 5,70 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,82 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 9 15,75 39 22,34 21,34 13,85

Tarih-2 11 7 3 6,25 57 6,41 4,93 2,74

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 5,47 5,82 2,99

Felsefe 3 1 2 0,50 17 0,91 0,50 0,37

Felsefe Grubu 9 4 5 2,75 31 2,56 2,78 0,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,06 3,96 1,60

Sosyal-2 40 25 13 21,75 54 18,41 17,99 8,45

Toplam: 280 85 50 72,74 26 74,51 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1 DbEB DacDd AD  B    c b  a DEBAD eBEEeDC

Cevap Anahtarı B DCEBEDCDDAEADABBDEBBDADBAECDEBADBCBEEADC

Sosyal-2  eBAebDEBDCEaE CADAbdECeeBebccABCdECADBD

Cevap Anahtarı B DCBAAEDEBDCEBEBCADACBECACBDEDEABCAECADBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 9 45

Edebiyat 24 8 6 33

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 2 2 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 1 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 0 0 0

Tarih-1 10 5 2 50

İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Tarih ve İnsan 1 0 1 0
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 1 0 100
Mudanya'dan Lozan'a 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Türkiye'de Ticaret 1 0 1 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Sosyal-2 40 25 13 63

Tarih-2 11 7 3 64

Türklerin İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Kuzeyden Gelen Tehlike: Rusya 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri Anadolu Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 0 1 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 7 3 64

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Politikalar 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 2 1 1 50
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 0 0 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler: Üretim, Dağıtım ve Tüketim 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 1 0 100

Felsefe 3 1 2 33

20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi (Etik) 1 0 1 0

Felsefe Grubu 9 4 5 44

Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Engellenme, Çatışma ve Stres 1 0 1 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kültürel Süreçler ve Kavramlar 1 0 1 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Aile 1 1 0 100
Çıkarım ve Kıyas 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 1 0 100
Mantık ve Dil 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUPRA KAYAALP 46 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
310,808 202,000 2 4 4 4 83

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

EA
237,733 214,840 8 17 17 17 819

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 11 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 11 7 9,25 39 11,82 10,98 7,04

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,70 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,82 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 9 20,75 52 22,34 21,34 13,85

Tarih-2 11 8 2 7,50 68 6,41 4,93 2,74

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 5,47 5,82 2,99

Felsefe 3 2 1 1,75 58 0,91 0,50 0,37

Felsefe Grubu 9 4 5 2,75 31 2,56 2,78 0,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 3,06 3,96 1,60

Sosyal-2 40 27 11 24,25 61 18,41 17,99 8,45

Toplam: 280 92 48 80,24 29 74,51 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1 bEBDCcaaAED AbdB  DA  e ECA BD dADEDcCEB

Cevap Anahtarı A CEBDCDDEAEDDADBBEADABBDBECAEBDCBADEDACEB

Sosyal-2 CBDAcABD aDCcAAEcCBBbEbCCDbeADEedc DBCAE

Cevap Anahtarı A CBDAEABDECDCDAAEBCBBEEACCDEBADECABDDBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 9 58

Edebiyat 24 11 7 46

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 0 0 0

Tarih-1 10 7 1 70

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 0 0 0
Mudanya'dan Lozan'a 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Ticaret 1 0 1 0
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 1 0 100

Sosyal-2 40 27 11 68

Tarih-2 11 8 2 73

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri Anadolu Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 1 0 100
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0
Kuzeyden Gelen Tehlike: Rusya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı 1 0 1 0
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 8 3 73

Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler: Üretim, Dağıtım ve Tüketim 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 2 0 2 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Politikalar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100

Felsefe 3 2 1 67

Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi (Etik) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 1 0 100

Felsefe Grubu 9 4 5 44

Engellenme, Çatışma ve Stres 1 1 0 100
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Aile 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kavramlar 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 1 0
Mantık ve Dil 1 0 1 0
Çıkarım ve Kıyas 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

İslam ve Bilim 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM BOZDAĞ 56 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
307,348 202,000 3 6 6 6 91

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

SAY
134,534 224,160 5 31 31 31 1852

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
261,963 214,840 4 12 12 12 453

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 11 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 15 5 13,75 57 11,82 10,98 7,04

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,70 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,82 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 9 24,75 62 22,34 21,34 13,85

Tarih-2 11 7 2 6,50 59 6,41 4,93 2,74

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 5,47 5,82 2,99

Felsefe 3 1 2 0,50 17 0,91 0,50 0,37

Felsefe Grubu 9 4 4 3,00 33 2,56 2,78 0,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,06 3,96 1,60

Sosyal-2 40 24 11 21,25 53 18,41 17,99 8,45

Matematik-2 40 2 1 1,75 4 6,50 9,90 12,83

Toplam: 280 95 49 82,99 30 74,51 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1 dEBDacDE ED ADdBEAbAB D ECAdBaCBbDEDdCEB

Cevap Anahtarı A CEBDCDDEAEDDADBBEADABBDBECAEBDCBADEDACEB

Sosyal-2  dDAE BDECcCDAAEcCB bEbeCDbB DcCdc DBCAc

Cevap Anahtarı A CBDAEABDECDCDAAEBCBBEEACCDEBADECABDDBCAE

Matematik  D                      D     b         

Cevap Anahtarı A BDCCBCADEEACBDADBECACBBEDEDEAADCABADCBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 9 68

Edebiyat 24 15 5 63

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 0 0 0

Tarih-1 10 7 3 70

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 1 0 100
Mudanya'dan Lozan'a 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 1 0
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Ticaret 1 0 1 0
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 1 0 100

Sosyal-2 40 24 11 60

Tarih-2 11 7 2 64

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Bilim Medeniyeti 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri Anadolu Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 1 0 100
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Kuzeyden Gelen Tehlike: Rusya 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı 1 1 0 100
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 8 2 73

Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler: Üretim, Dağıtım ve Tüketim 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 2 0 2 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Politikalar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100

Felsefe 3 1 2 33

Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi (Etik) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 1 0 100

Felsefe Grubu 9 4 4 44

Engellenme, Çatışma ve Stres 1 1 0 100
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Aile 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kavramlar 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 1 0 100
Mantık ve Dil 1 0 1 0
Çıkarım ve Kıyas 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

İslam ve Bilim 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0

Matematik 40 2 1 5

Matematik-2 40 2 1 5

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Dizi Tanımı 1 0 0 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Limit 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFA KILIÇ 47 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
193,263 202,000 11 25 25 25 710

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

SAY
134,534 224,160 5 31 31 31 1852

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
258,116 214,840 5 13 13 13 512

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 11 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 14 4 13,00 54 11,82 10,98 7,04

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,70 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,82 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 8 24,00 60 22,34 21,34 13,85

Matematik-2 40 3 5 1,75 4 6,50 9,90 12,83

Toplam: 280 71 41 60,99 22 74,51 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1 dEBDacD  ED AD BEAbAB D ECAdcDCBbDEDdCEB

Cevap Anahtarı A CEBDCDDEAEDDADBBEADABBDBECAEBDCBADEDACEB

Matematik   Cb dAD d  c         d                 

Cevap Anahtarı A BDCCBCADEEACBDADBECACBBEDEDEAADCABADCBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 8 65

Edebiyat 24 14 4 58

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 0 0 0

Tarih-1 10 7 3 70

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 1 0 100
Mudanya'dan Lozan'a 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 1 0
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Ticaret 1 0 1 0
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 1 0 100

Matematik 40 3 5 8

Matematik-2 40 3 5 8

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Dizi Tanımı 1 0 1 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Olasılık 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 0 1 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Limit 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Deneysel ve Teorik Olasılık 1 0 0 0
Maksimum-Minimum Problemleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TEKELEK 111 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
307,383 202,000 2 5 5 5 90

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

SAY
135,051 224,160 6 29 29 29 1840

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
277,883 214,840 3 6 6 6 268

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 14 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 17 7 15,25 64 10,73 10,98 7,04

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 6,02 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,86 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 9 27,75 69 21,61 21,34 13,85

Tarih-2 11 6 4 5,00 45 3,28 4,93 2,74

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 5,70 5,82 2,99

Felsefe 3 0 2 -0,50 -17 0,18 0,50 0,37

Felsefe Grubu 9 5 3 4,25 47 2,92 2,78 0,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,47 3,96 1,60

Sosyal-2 40 23 14 19,50 49 16,55 17,99 8,45

Matematik-2 40 2 0 2,00 5 4,11 9,90 12,83

Toplam: 280 97 51 84,49 30 70,72 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1 CEBDCcDEedDDcDBBEADABdcaECA BbCBADEDeCEB

Cevap Anahtarı A CEBDCDDEAEDDADBBEADABBDBECAEBDCBADEDACEB

Sosyal-2 CeDcEbaDEC eeeAEaCBBEEee DcBAaECc DDBbAE

Cevap Anahtarı A CBDAEABDECDCDAAEBCBBEEACCDEBADECABDDBCAE

Matematik  D    A                                 

Cevap Anahtarı A BDCCBCADEEACBDADBECACBBEDEDEAADCABADCBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 9 75

Edebiyat 24 17 7 71

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 0 1 0

Tarih-1 10 8 1 80

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 1 0 100
Mudanya'dan Lozan'a 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Ticaret 1 0 1 0
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 1 0 100

Sosyal-2 40 23 14 58

Tarih-2 11 6 4 55

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri Anadolu Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 0 1 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Kuzeyden Gelen Tehlike: Rusya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı 1 1 0 100
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 7 4 64

Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler: Üretim, Dağıtım ve Tüketim 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 2 1 1 50
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Politikalar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100

Felsefe 3 0 2 0

Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi (Etik) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0

Felsefe Grubu 9 5 3 56

Engellenme, Çatışma ve Stres 1 1 0 100
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kavramlar 1 0 1 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 1 0 100
Mantık ve Dil 1 0 1 0
Çıkarım ve Kıyas 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

Matematik 40 2 0 5

Matematik-2 40 2 0 5

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Dizi Tanımı 1 0 0 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Limit 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE 81 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
245,663 202,000 8 16 16 16 289

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

EA
214,648 214,840 10 21 21 21 1161

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 14 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 8 12 5,00 21 10,73 10,98 7,04

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 6,02 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,86 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 15 16,25 41 21,61 21,34 13,85

Tarih-2 11 2 6 0,50 5 3,28 4,93 2,74

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 5,70 5,82 2,99

Felsefe 3 0 3 -0,75 -25 0,18 0,50 0,37

Felsefe Grubu 9 5 4 4,00 44 2,92 2,78 0,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,47 3,96 1,60

Sosyal-2 40 19 18 14,50 36 16,55 17,99 8,45

Toplam: 280 81 61 65,99 24 70,72 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1 DCcBEDacDcdce  Bec dc cBAbCc BADBdBEEADC

Cevap Anahtarı B DCEBEDCDDAEADABBDEBBDADBAECDEBADBCBEEADC

Sosyal-2 Dad  deEee EBbBaADAaBEdeeBDbbcABCdECAcBc

Cevap Anahtarı B DCBAAEDEBDCEBEBCADACBECACBDEDEABCAECADBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 15 50

Edebiyat 24 8 12 33

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 0 1 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 1 0
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 1 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 1 0 100

Tarih-1 10 6 3 60

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Tarih ve İnsan 1 0 1 0
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 1 0 100
Mudanya'dan Lozan'a 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 6 0 100

Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Türkiye'de Ticaret 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Sosyal-2 40 19 18 48

Tarih-2 11 2 6 18

Türklerin İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Bilim Medeniyeti 1 0 1 0
Kuzeyden Gelen Tehlike: Rusya 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri Anadolu Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 0 0 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 8 3 73

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Politikalar 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 2 1 1 50
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler: Üretim, Dağıtım ve Tüketim 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 1 0 100

Felsefe 3 0 3 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi (Etik) 1 0 1 0

Felsefe Grubu 9 5 4 56

Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Engellenme, Çatışma ve Stres 1 1 0 100
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kültürel Süreçler ve Kavramlar 1 0 1 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Aile 1 1 0 100
Çıkarım ve Kıyas 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 1 0 100
Mantık ve Dil 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE BLDRCN 69 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
221,768 202,000 9 17 17 17 435

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

EA
212,083 214,840 12 23 23 23 1211

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 14 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 9 8 7,00 29 10,73 10,98 7,04

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 6,02 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,86 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 13 15,75 39 21,61 21,34 13,85

Tarih-2 11 2 9 -0,25 -2 3,28 4,93 2,74

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 5,70 5,82 2,99

Felsefe 3 1 2 0,50 17 0,18 0,50 0,37

Felsefe Grubu 9 3 6 1,50 17 2,92 2,78 0,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,47 3,96 1,60

Sosyal-2 40 16 23 10,25 26 16,55 17,99 8,45

Toplam: 280 77 64 61,24 22 70,72 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1 CEcDacDEcdDaAeBB   b    ECAdeDdc DEaACEB

Cevap Anahtarı A CEBDCDDEAEDDADBBEADABBDBECAEBDCBADEDACEB

Sosyal-2 eaDebdaeEabdDAAad BdbEbCeecBAededBDcBCAE

Cevap Anahtarı A CBDAEABDECDCDAAEBCBBEEACCDEBADECABDDBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 13 48

Edebiyat 24 9 8 38

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 0 0 0

Tarih-1 10 5 4 50

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 0 1 0
Mudanya'dan Lozan'a 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Ticaret 1 1 0 100
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 1 0 100

Sosyal-2 40 16 23 40

Tarih-2 11 2 9 18

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Bilim Medeniyeti 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri Anadolu Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 0 1 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0
Kuzeyden Gelen Tehlike: Rusya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı 1 0 1 0
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 5 5 45

Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler: Üretim, Dağıtım ve Tüketim 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 2 0 2 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Politikalar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100

Felsefe 3 1 2 33

Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi (Etik) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 1 0

Felsefe Grubu 9 3 6 33

Engellenme, Çatışma ve Stres 1 0 1 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kavramlar 1 0 1 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 0 1 0
Mantık ve Dil 1 0 1 0
Çıkarım ve Kıyas 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BAZ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,733 202,000 11 20 20 20 609

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

SAY
147,989 224,160 1 20 20 20 1568

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
286,003 214,840 2 5 5 5 211

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 14 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 17 5 15,75 66 10,73 10,98 7,04

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 6,02 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,86 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 9 26,75 67 21,61 21,34 13,85

Matematik-2 40 9 3 8,25 21 4,11 9,90 12,83

Toplam: 280 80 40 70,24 25 70,72 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1 CEBDCDDEAEDeADBaEdDA  beECAEBDCccbEDeCEB

Cevap Anahtarı A CEBDCDDEAEDDADBBEADABBDBECAEBDCBADEDACEB

Matematik BDbC b DE       B   C     a   D     C   

Cevap Anahtarı A BDCCBCADEEACBDADBECACBBEDEDEAADCABADCBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 9 73

Edebiyat 24 17 5 71

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 0 1 0

Tarih-1 10 7 3 70

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 1 0 100
Mudanya'dan Lozan'a 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 1 0
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Ticaret 1 0 1 0
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 1 0 100

Matematik 40 9 3 23

Matematik-2 40 9 3 23

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Dizi Tanımı 1 1 0 100
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Limit 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Deneysel ve Teorik Olasılık 1 0 0 0
Maksimum-Minimum Problemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları 1 0 1 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNANUR ÇİÇEK 10 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
216,153 202,000 10 18 18 18 478

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

EA
200,541 214,840 14 27 27 27 1408

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 14 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 7 4 6,00 25 10,73 10,98 7,04

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 6,02 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,86 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 10 13,50 34 21,61 21,34 13,85

Tarih-2 11 3 6 1,50 14 3,28 4,93 2,74

Coğrafya-2 11 4 5 2,75 25 5,70 5,82 2,99

Felsefe 3 1 1 0,75 25 0,18 0,50 0,37

Felsefe Grubu 9 3 5 1,75 19 2,92 2,78 0,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 4,47 3,96 1,60

Sosyal-2 40 15 18 10,50 26 16,55 17,99 8,45

Toplam: 280 73 56 59,24 21 70,72 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1 CcBbCcDd  D A B         ECd cDdBAeEDcCdB

Cevap Anahtarı A CEBDCDDEAEDDADBBEADABBDBECAEBDCBADEDACEB

Sosyal-2 Cd dbABac eac AEd dBcE eCDcdAbc cB DBbAE

Cevap Anahtarı A CBDAEABDECDCDAAEBCBBEEACCDEBADECABDDBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 10 40

Edebiyat 24 7 4 29

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 0 0 0

Tarih-1 10 5 4 50

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 0 1 0
Mudanya'dan Lozan'a 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Ticaret 1 0 1 0
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 1 0 100

Sosyal-2 40 15 18 38

Tarih-2 11 3 6 27

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri Anadolu Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 0 1 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0
Kuzeyden Gelen Tehlike: Rusya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 4 5 36

Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler: Üretim, Dağıtım ve Tüketim 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 2 0 2 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Politikalar 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100

Felsefe 3 1 1 33

Doğa Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi (Etik) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 1 0 100

Felsefe Grubu 9 3 5 33

Engellenme, Çatışma ve Stres 1 1 0 100
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Aile 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kavramlar 1 0 1 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Mantık ve Dil 1 0 1 0
Çıkarım ve Kıyas 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

İslam ve Bilim 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KALKAN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
194,803 202,000 12 22 22 22 695

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

SAY
142,814 224,160 2 23 23 23 1654

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
269,161 214,840 4 7 7 7 352

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 14 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 15 7 13,25 55 10,73 10,98 7,04

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 6,02 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,86 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 10 24,50 61 21,61 21,34 13,85

Matematik-2 40 7 5 5,75 14 4,11 9,90 12,83

Toplam: 280 76 43 65,49 23 70,72 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1 DCcBEDaeDAEbDABdDcB eAD AECDcBAeB BEEADb

Cevap Anahtarı B DCEBEDCDDAEADABBDEBBDADBAECDEBADBCBEEADC

Matematik  C dDeC D Ed  e   CC     c              

Cevap Anahtarı B ACBBDCCCDAEEEDBBADCCAAEEADDEBBABAEDCBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 10 68

Edebiyat 24 15 7 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 2 2 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 0 1 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 1 0
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 0 0 0

Tarih-1 10 7 2 70

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 0 1 0
Mudanya'dan Lozan'a 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Türkiye'de Ticaret 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Matematik 40 7 5 18

Matematik-2 40 7 5 18

Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Dizi Tanımı 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 1 1 50
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Limit 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 0 0
Deneysel ve Teorik Olasılık 1 0 0 0
Maksimum-Minimum Problemleri 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA 105 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
271,998 202,000 5 12 12 12 184

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

EA
230,038 214,840 9 18 18 18 932

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 14 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 12 7 10,25 43 10,73 10,98 7,04

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 6,02 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,86 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 11 19,25 48 21,61 21,34 13,85

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 3,28 4,93 2,74

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 5,70 5,82 2,99

Felsefe 3 0 1 -0,25 -8 0,18 0,50 0,37

Felsefe Grubu 9 4 3 3,25 36 2,92 2,78 0,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,47 3,96 1,60

Sosyal-2 40 20 9 17,75 44 16,55 17,99 8,45

Toplam: 280 84 48 72,24 26 70,72 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1 CEeDCeDdedDe DBB ADA  c aCAc cC ADEDcCEB

Cevap Anahtarı A CEBDCDDEAEDDADBBEADABBDBECAEBDCBADEDACEB

Sosyal-2 Cd  E aD C CDAAEc B bE d Dc AaECc DDBbAE

Cevap Anahtarı A CBDAEABDECDCDAAEBCBBEEACCDEBADECABDDBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 11 55

Edebiyat 24 12 7 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 0 0 0

Tarih-1 10 5 3 50

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 1 0 100
Mudanya'dan Lozan'a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Ticaret 1 0 1 0
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 1 0 100

Sosyal-2 40 20 9 50

Tarih-2 11 4 2 36

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri Anadolu Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 0 0 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Kuzeyden Gelen Tehlike: Rusya 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı 1 1 0 100
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 7 2 64

Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler: Üretim, Dağıtım ve Tüketim 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 2 0 2 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Politikalar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100

Felsefe 3 0 1 0

Doğa Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi (Etik) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0

Felsefe Grubu 9 4 3 44

Engellenme, Çatışma ve Stres 1 1 0 100
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kavramlar 1 0 1 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 1 0 100
Mantık ve Dil 1 0 1 0
Çıkarım ve Kıyas 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜCELLA ÇAM 92 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
293,428 202,000 3 8 8 8 117

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

EA
256,971 214,840 8 14 14 14 528

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 14 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 13 5 11,75 49 10,73 10,98 7,04

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 6,02 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,86 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 6 24,50 61 21,61 21,34 13,85

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 3,28 4,93 2,74

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 5,70 5,82 2,99

Felsefe 3 1 2 0,50 17 0,18 0,50 0,37

Felsefe Grubu 9 4 3 3,25 36 2,92 2,78 0,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,47 3,96 1,60

Sosyal-2 40 22 13 18,75 47 16,55 17,99 8,45

Toplam: 280 90 47 78,49 28 70,72 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1 DCEBbDaeD  A ABBDE  cAe AECD  ADBCBEEeDC

Cevap Anahtarı B DCEBEDCDDAEADABBDEBBDADBAECDEBADBCBEEADC

Sosyal-2 DaBA EDEac EBbBCecA cEaeC DcaEA CcEbADBD

Cevap Anahtarı B DCBAAEDEBDCEBEBCADACBECACBDEDEABCAECADBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 6 65

Edebiyat 24 13 5 54

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 2 1 0 50
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 1 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 0 0 0

Tarih-1 10 8 0 80

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 1 0 100
Mudanya'dan Lozan'a 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Türkiye'de Ticaret 1 0 1 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Sosyal-2 40 22 13 55

Tarih-2 11 6 3 55

Türklerin İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Kuzeyden Gelen Tehlike: Rusya 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri Anadolu Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 0 0 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 6 4 55

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Politikalar 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 2 0 2 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler: Üretim, Dağıtım ve Tüketim 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 1 0 100

Felsefe 3 1 2 33

20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi (Etik) 1 1 0 100

Felsefe Grubu 9 4 3 44

Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Engellenme, Çatışma ve Stres 1 1 0 100
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kültürel Süreçler ve Kavramlar 1 0 1 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Çıkarım ve Kıyas 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 1 0 100
Mantık ve Dil 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI 78 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
247,523 202,000 7 14 14 14 279

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

EA
213,366 214,840 11 22 22 22 1189

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 14 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 8 9 5,75 24 10,73 10,98 7,04

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 6,02 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,86 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 12 16,00 40 21,61 21,34 13,85

Tarih-2 11 2 5 0,75 7 3,28 4,93 2,74

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 5,70 5,82 2,99

Felsefe 3 0 3 -0,75 -25 0,18 0,50 0,37

Felsefe Grubu 9 4 4 3,00 33 2,92 2,78 0,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,47 3,96 1,60

Sosyal-2 40 19 16 15,00 38 16,55 17,99 8,45

Toplam: 280 80 56 66,24 24 70,72 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1 DCcBEDacD dce  B c dc  BAbCc BA BdBEEADC

Cevap Anahtarı B DCEBEDCDDAEADABBDEBBDADBAECDEBADBCBEEADC

Sosyal-2 Dad   eEee EBbBaADAaBEdbeBDbbcA CdECADBc

Cevap Anahtarı B DCBAAEDEBDCEBEBCADACBECACBDEDEABCAECADBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 12 48

Edebiyat 24 8 9 33

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 0 1 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 1 0
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 3 50

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Tarih ve İnsan 1 0 1 0
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 0 0 0
Mudanya'dan Lozan'a 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 6 0 100

Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Türkiye'de Ticaret 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Sosyal-2 40 19 16 48

Tarih-2 11 2 5 18

Türklerin İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Bilim Medeniyeti 1 0 1 0
Kuzeyden Gelen Tehlike: Rusya 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri Anadolu Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 0 0 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 8 3 73

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Politikalar 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 2 1 1 50
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler: Üretim, Dağıtım ve Tüketim 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 1 0 100

Felsefe 3 0 3 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi (Etik) 1 0 1 0

Felsefe Grubu 9 4 4 44

Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Engellenme, Çatışma ve Stres 1 1 0 100
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kültürel Süreçler ve Kavramlar 1 0 1 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Aile 1 1 0 100
Çıkarım ve Kıyas 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 1 0 100
Mantık ve Dil 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ORÇAN 77 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
194,803 202,000 12 22 22 22 695

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

SAY
140,744 224,160 3 25 25 25 1699

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
267,041 214,840 6 9 9 9 387

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 14 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 14 8 12,00 50 10,73 10,98 7,04

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 6,02 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,86 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 10 24,50 61 21,61 21,34 13,85

Matematik-2 40 6 5 4,75 12 4,11 9,90 12,83

Toplam: 280 75 43 64,49 23 70,72 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1 dbcDaeDEAEDDADdBcADAB e ECAcBD BADEDAbEB

Cevap Anahtarı A CEBDCDDEAEDDADBBEADABBDBECAEBDCBADEDACEB

Matematik  DeC C DEd  e     e C     c             

Cevap Anahtarı A BDCCBCADEEACBDADBECACBBEDEDEAADCABADCBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 10 68

Edebiyat 24 14 8 58

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 1 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 0 0 0

Tarih-1 10 8 1 80

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 0 0 0
Mudanya'dan Lozan'a 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Ticaret 1 1 0 100
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 1 0 100

Matematik 40 6 5 15

Matematik-2 40 6 5 15

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Dizi Tanımı 1 1 0 100
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 1 1 50
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Limit 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Deneysel ve Teorik Olasılık 1 0 0 0
Maksimum-Minimum Problemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları 1 0 1 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURGÜNEŞ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
263,953 202,000 6 13 13 13 217

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

SAY
136,604 224,160 5 28 28 28 1799

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
264,083 214,840 7 11 11 11 425

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 14 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 15 6 13,50 56 10,73 10,98 7,04

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 6,02 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,86 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 9 24,75 62 21,61 21,34 13,85

Tarih-2 11 5 5 3,75 34 3,28 4,93 2,74

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 5,70 5,82 2,99

Felsefe 3 1 1 0,75 25 0,18 0,50 0,37

Felsefe Grubu 9 3 2 2,50 28 2,92 2,78 0,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 4,47 3,96 1,60

Sosyal-2 40 16 12 13,00 33 16,55 17,99 8,45

Matematik-2 40 4 5 2,75 7 4,11 9,90 12,83

Toplam: 280 89 54 75,74 27 70,72 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1 DCcBdDa DedADABBDEBBc D AECb BAeBCBEEcDC

Cevap Anahtarı B DCEBEDCDDAEADABBDEBBDADBAECDEBADBCBEEADC

Sosyal-2 aaB bEDbeDC BE eee CcEeA BDb aA   E   BD

Cevap Anahtarı B DCBAAEDEBDCEBEBCADACBECACBDEDEABCAECADBD

Matematik A   DC Cc  d             c   a    a     

Cevap Anahtarı B ACBBDCCCDAEEEDBBADCCAAEEADDEBBABAEDCBCAD
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 9 68

Edebiyat 24 15 6 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 2 2 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 0 0 0

Tarih-1 10 7 2 70

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 0 1 0
Mudanya'dan Lozan'a 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Türkiye'de Ticaret 1 0 1 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Sosyal-2 40 16 12 40

Tarih-2 11 5 5 45

Türklerin İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Bilim Medeniyeti 1 1 0 100
Kuzeyden Gelen Tehlike: Rusya 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri Anadolu Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 0 1 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 4 4 36

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Politikalar 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 2 1 1 50
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 0 0 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler: Üretim, Dağıtım ve Tüketim 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100

Felsefe 3 1 1 33

20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 1 0
Doğa Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi (Etik) 1 0 0 0

Felsefe Grubu 9 3 2 33

Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Engellenme, Çatışma ve Stres 1 1 0 100
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kültürel Süreçler ve Kavramlar 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Aile 1 1 0 100
Çıkarım ve Kıyas 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Mantık ve Dil 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 50

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Matematik 40 4 5 10

Matematik-2 40 4 5 10

Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Dizi Tanımı 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Limit 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BABUÇÇU 27 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
376,343 202,000 1 1 1 1 9

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

EA
287,751 214,840 1 4 4 4 204

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 14 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 18 4 17,00 71 10,73 10,98 7,04

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,02 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,86 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 6 30,50 76 21,61 21,34 13,85

Tarih-2 11 9 1 8,75 80 3,28 4,93 2,74

Coğrafya-2 11 9 0 9,00 82 5,70 5,82 2,99

Felsefe 3 2 1 1,75 58 0,18 0,50 0,37

Felsefe Grubu 9 6 2 5,50 61 2,92 2,78 0,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,47 3,96 1,60

Sosyal-2 40 32 4 31,00 78 16,55 17,99 8,45

Toplam: 280 106 38 96,74 35 70,72 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1 DCEaEDacDAdAD BBDEBBDAD bECDEBADBCBEEeDC

Cevap Anahtarı B DCEBEDCDDAEADABBDEBBDADBAECDEBADBCBEEADC

Sosyal-2 DCd AEDEBDCEBE CADA BECbCBDbDEA CdECADBD

Cevap Anahtarı B DCBAAEDEBDCEBEBCADACBECACBDEDEABCAECADBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 6 80

Edebiyat 24 18 4 75

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 2 2 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 0 0 0

Tarih-1 10 9 1 90

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 1 0 100
Mudanya'dan Lozan'a 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Türkiye'de Ticaret 1 0 1 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Sosyal-2 40 32 4 80

Tarih-2 11 9 1 82

Türklerin İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 0 1 0
Kuzeyden Gelen Tehlike: Rusya 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri Anadolu Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 1 0 100
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 1 0 100
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 9 0 82

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Politikalar 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 2 2 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 0 0 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler: Üretim, Dağıtım ve Tüketim 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 1 0 100

Felsefe 3 2 1 67

20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 1 0 100
Doğa Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi (Etik) 1 1 0 100

Felsefe Grubu 9 6 2 67

Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Engellenme, Çatışma ve Stres 1 1 0 100
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kültürel Süreçler ve Kavramlar 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Çıkarım ve Kıyas 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 1 0 100
Mantık ve Dil 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜL 51 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,693 202,000 14 26 26 26 1057

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

SAY
131,946 224,160 7 33 33 33 1916

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
202,883 214,840 13 26 26 26 1369

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 14 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 7 6 5,50 23 10,73 10,98 7,04

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 6,02 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,86 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 9 13,75 34 21,61 21,34 13,85

Matematik-2 40 1 2 0,50 1 4,11 9,90 12,83

Toplam: 280 59 39 49,49 18 70,72 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1 CcdDacDE dDe D   A      bCA Bc dA EDAC B

Cevap Anahtarı A CEBDCDDEAEDDADBBEADABBDBECAEBDCBADEDACEB

Matematik d       Ed                              

Cevap Anahtarı A BDCCBCADEEACBDADBECACBBEDEDEAADCABADCBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 9 40

Edebiyat 24 7 6 29

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 0 0 0

Tarih-1 10 4 3 40

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 0 0 0
Mudanya'dan Lozan'a 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 5 0 83

Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Ticaret 1 1 0 100
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 1 0 100

Matematik 40 1 2 3

Matematik-2 40 1 2 3

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Dizi Tanımı 1 0 0 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 1 1 50
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Limit 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Deneysel ve Teorik Olasılık 1 0 0 0
Maksimum-Minimum Problemleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları 1 0 0 0
İki Kat Açı Formülleri 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KUVARS YKS 2. OTURUM - AYT 06
(ON04-SS.32AYT06)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN POLAT 22 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
275,788 202,000 4 10 10 10 167

Puanı Hesaplanan: 28 28 28 1427

SAY
140,744 224,160 3 25 25 25 1699

Puanı Hesaplanan: 33 33 33 2041

EA
268,323 214,840 5 8 8 8 369

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 2483

Katılımlar: 14 46 46 46 2633

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,55 41

TYT Sosyal 20 8 6 6,80 34

TYT Matematik 40 8 4 6,97 17

TYT Fen 20 6 5 4,93 25

Edebiyat 24 14 7 12,25 51 10,73 10,98 7,04

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 6,02 5,62 3,75

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,86 4,74 3,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 9 24,75 62 21,61 21,34 13,85

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 3,28 4,93 2,74

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 5,70 5,82 2,99

Felsefe 3 0 1 -0,25 -8 0,18 0,50 0,37

Felsefe Grubu 9 1 3 0,25 3 2,92 2,78 0,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,47 3,96 1,60

Sosyal-2 40 18 11 15,25 38 16,55 17,99 8,45

Matematik-2 40 6 5 4,75 12 4,11 9,90 12,83

Toplam: 280 93 53 79,99 29 70,72 65,69 80,66

Edebiyat-Sosyal-1 DCcBEDCeDedAeAaBD B cAD AECD BADcCBEEeDC

Cevap Anahtarı B DCEBEDCDDAEADABBDEBBDADBAECDEBADBCBEEADC

Sosyal-2 DCdbcEDEa  EBE eADA cE  ec     cCcEbADBD

Cevap Anahtarı B DCBAAEDEBDCEBEBCADACBECACBDEDEABCAECADBD

Matematik A   DC CD  da  B      c  c        b     

Cevap Anahtarı B ACBBDCCCDAEEEDBBADCCAAEEADDEBBABAEDCBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 9 68

Edebiyat 24 14 7 58

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiire Özgü Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Konularına Göre Şiir Türleri Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir Tanzimat Edebiyatının Oluşumu 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatında Türler Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Toplumcu Şiir (1923-1940) 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980) 1 0 0 0

Tarih-1 10 8 1 80

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Tarih ve İnsan 1 1 0 100
İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Fetihle Gelen Dönüşüm 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler 1 1 0 100
Mudanya'dan Lozan'a 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Hayatı 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Büyük İklim Tipleri Nüfusun Değişimi ve Dağılışı Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus ve Projeksiyonlar 1 1 0 100
Türkiye'de Ticaret 1 0 1 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Sosyal-2 40 18 11 45

Tarih-2 11 5 4 45

Türklerin İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 0 1 0
Kuzeyden Gelen Tehlike: Rusya 1 0 1 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri Anadolu Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 0 1 0
Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Batı Cephesi 1 0 1 0
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 7 2 64

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Politikalar 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 2 1 1 50
Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları 1 0 0 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler: Üretim, Dağıtım ve Tüketim 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 1 0 100

Felsefe 3 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
Doğa Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi (Etik) 1 0 1 0

Felsefe Grubu 9 1 3 11

Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Engellenme, Çatışma ve Stres 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kavramlar 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Çıkarım ve Kıyas 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 1 0 100
Mantık ve Dil 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Matematik 40 6 5 15

Matematik-2 40 6 5 15

Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyon Dönüşümleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Dizi Tanımı 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma 2 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Limit 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi ve Özellikleri 1 0 0 0
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