
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 08. DENEME (1.OTURUM) 16 16 16 1631

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,63 9,18 23,34 3,09 1,25 2,78 1,72 1,56 1,33 1,57 1,72 1,14 3,48 0,91 3,25 0,01 0,02 0,00 11,53 5,94 10,05 1,08 2,24 0,52 2,05 1,63 1,64 1,68 1,77 1,23 51,84 26,22 45,28 252,170

Okul Ortalaması 23,19 10,25 20,62 2,88 1,63 2,47 1,50 1,25 1,19 1,63 2,00 1,12 3,50 0,56 3,36 0,00 0,00 0,00 13,81 8,75 11,62 1,15 2,38 0,56 2,54 3,08 1,77 1,62 1,85 1,15 51,82 31,75 43,86 243,420

KATILIMLAR

1 208 ZEHRA DAŞKIRAN 11B 34 5 32,75 2 3 1,25 1 0 1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 17 3 16,25 1 1 0,75 3 3 2,25 4 1 3,75 70 18 65,50 315,828 276

2 131 OSMAN BAĞCI 11A 30 8 28,00 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 17 11 14,25 3 3 2,25 4 2 3,50 68 29 60,75 299,978 330

3 0 HÜLYA TÜRK 12A 31 8 29,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 18 3 17,25 2 4 1,00 1 4 0,00 1 4 0,00 64 28 57,00 290,900 373

4 215 ALİ KUNCAN 11A 23 14 19,50 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 21 9 18,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 3 1,25 64 33 55,75 287,153 386

5 214 ABDULLAH GZÇK 11A 22 13 18,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 19 10 16,50 1 1 0,75 3 3 2,25 2 3 1,25 59 36 50,00 267,613 515

6 212 İSMAİL KILILI 11A 25 13 21,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 12 11 9,25 2 1 1,75 1 4 0,00 3 2 2,50 57 37 47,75 256,180 623

7 193 RİŞAN NAZ TATLI 11B 27 12 24,00 2 2 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 11 3 10,25 0 3 -0,75 5 1 4,75 2 3 1,25 55 30 47,50 255,545 630

8 155 TURGAY ERGÜVEN 11A 24 13 20,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 16 7 14,25 2 1 1,75 1 4 0,00 54 32 46,00 254,113 642

9 211 GÖNÜL SOLMAZ 11B 26 9 23,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 10 7 8,25 1 6 -0,50 2 4 1,00 2 3 1,25 53 31 45,25 248,195 714

10 171 ÖKKEŞ KÜMPERLİ 11A 24 14 20,50 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 18 17 13,75 0 3 -0,75 3 4 2,00 1 1 0,75 54 47 42,25 241,738 776

11 175 YAŞAR TURAN AKI 11A 22 14 18,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 19 12 16,00 0 3 -0,75 3 4 2,00 1 0 1,00 52 41 41,75 241,423 780

12 180 BERAT TAŞ 11A 23 14 19,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 15 16 11,00 2 2 1,50 3 4 2,00 2 3 1,25 55 49 42,75 241,083 788

13 123 KENAN YILDIZ 11A 19 5 17,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 10 6 8,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 44 22 38,50 227,248 940

14 142 METE VEDİPINAR 11A 21 15 17,25 2 3 1,25 12 8 10,00 35 26 28,50 196,223 1177

15 194 F ZEHRA PAKKAN 11C 13 6 11,50 2 1 1,75 4 10 1,50 19 17 14,75 147,613 1382

16 192 MUSTAFA TUR* 11A 7 1 6,75 1 2 0,50 2 7 0,25 10 10 7,50 123,878 1418
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