
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ YAYINLARI) 39 39 534 33675

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 16,0 10,3 13,43 10,7 10,6 8,08 14,0 5,4 12,67 18,4 10,5 15,73 59,1 36,8 49,91 189,550 245,350 200,930

Okul Ortalaması 21,3 10,1 18,80 20,6 11,6 17,73 6,2 4,4 5,11 12,1 11,6 9,21 60,3 37,7 50,85 252,090 177,490 191,660

KATILIMLAR

1 27 RABİA BABUÇÇU 12D 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 34 3 33,25 26 12 23,00 99 45 87,03 340,230 1 163 297,662 1 1306

2 48 CENNET KÖSE 12C 24 14 20,50 15 4 14,00 5 3 4,25 3 1 2,75 29 5 27,75 26 6 24,50 6 2 5,50 108 35 99,25 336,803 2 182 147,455 19 24594 290,560 2 1546

3 111 ELİF TEKELEK 12D 20 16 16,00 13 5 11,75 1 6 -0,50 5 5 3,75 29 9 26,75 25 13 21,75 93 54 79,50 313,270 3 381 263,723 3 3140

4 92 MÜCELLA ÇAM 12D 13 22 7,50 11 5 9,75 5 0 5,00 27 8 25,00 26 11 23,25 82 46 70,50 311,863 4 394 248,253 6 4812

5 105 LEYLA 12D 18 19 13,25 12 6 10,50 1 0 1,00 2 0 2,00 29 9 26,75 23 12 20,00 85 46 73,50 302,045 5 495 260,360 4 3457

6 33 ELİF KAYA 12C 24 14 20,50 16 4 15,00 1 1 0,75 4 0 4,00 25 9 22,75 22 16 18,00 92 44 81,00 286,185 6 712 251,513 5 4426

7 13 SAADET IŞIK 12D 20 20 15,00 11 7 9,25 0 1 -0,25 5 4 4,00 18 10 15,50 25 8 23,00 3 0 3,00 82 50 69,50 283,628 7 753 129,915 27 27390 209,738 17 12332

8 56 ÖZLEM BOZDAĞ 12C 20 19 15,25 13 5 11,75 4 4 3,00 1 0 1,00 20 13 16,75 24 12 21,00 2 0 2,00 84 53 70,75 278,958 8 838 131,145 26 27242 217,423 16 10526

9 22 FB YAREN POLAT 12D 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 23 8 21,00 22 16 18,00 4 1 3,75 88 55 73,53 276,200 9 892 134,584 23 26723 242,770 7 5641

10 53 ESMANUR KURU 12C 21 18 16,50 14 5 12,75 2 8 0,00 1 2 0,50 21 12 18,00 23 14 19,50 82 59 67,25 273,993 10 933 218,048 15 10384

11 46 KÜBRA KAYAALP 12C 21 12 18,00 15 3 14,25 3 1 2,75 20 8 18,00 21 15 17,25 80 39 70,25 264,835 11 1135 222,510 13 9415

12 69 EMİNE BLDRCN 12D 11 14 7,50 13 7 11,25 2 3 1,25 7 5 5,75 24 12 21,00 18 17 13,75 75 58 60,50 250,860 12 1479 229,825 10 7926

13 64 HAFİZE ÇÖMEZ 12D 16 21 10,75 11 6 9,50 0 5 -1,25 15 18 10,50 21 14 17,50 63 64 47,00 234,640 13 2091 169,973 20 22228

14 0 NURGÜNEŞ 12D 20 16 16,00 9 8 7,00 3 6 1,50 23 12 20,00 10 7 8,25 3 0 3,00 68 49 55,75 218,355 14 2972 127,415 28 27736 230,270 9 7827

15 52 HÜSNE KARAKUŞ 12C 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 9 11 6,25 18 11 15,25 66 52 52,28 216,305 15 3107 159,152 22 24938

16 77 NİSA ORÇAN 12D 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 24 15 20,25 4 2 3,50 67 47 54,53 179,210 16 6169 134,066 25 26804 238,392 8 6404

17 124 SENA AKILLI 23 12 20,00 13 5 11,75 6 1 5,75 5 8 3,00 19 8 17,00 1 4 0,00 5 7 3,25 72 45 60,75 174,423 17 6634 152,430 18 23693 223,078 12 9296

18 12 EMİR KAN 12C 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 20 10 17,50 6 4 5,00 65 44 53,28 170,740 18 6999 137,171 21 26338 227,465 11 8398

19 18 İREM SULTAN K LKAN 12D 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 21 18 16,50 4 1 3,75 64 49 51,03 167,660 19 7316 134,584 23 26723 219,685 14 10034

20 4 MERT ÖZEN 12C 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 18 14 14,50 0 5 -1,25 57 49 44,03 161,500 20 7965 198,825 19 14969

21 0 EBRAR SAYGILI 12B 29 11 26,25 13 7 11,25 29 5 27,75 17 3 16,25 15 3 14,25 28 12 25,00 131 41 120,75 333,463 1 6176 204,683 18 13565

22 0 SEFANUR YİĞİT 26 14 22,50 14 6 12,50 12 6 10,50 17 3 16,25 7 7 5,25 20 16 16,00 96 52 83,00 248,150 2 12919 165,513 21 23325

23 0 FATİH TAŞKIRAN 26 12 23,00 14 3 13,25 10 5 8,75 11 2 10,50 4 5 2,75 16 8 14,00 81 35 72,25 227,263 3 14746 154,838 29 26031

24 116 RÜVEYDA KILINÇ 12A 21 19 16,25 12 3 11,25 12 1 11,75 12 7 10,25 8 7 6,25 12 17 7,75 77 54 63,50 197,113 8 17606 157,523 26 25353

25 87 FATMAGÜL GÜNEŞ 12A 25 15 21,25 12 4 11,00 10 4 9,00 9 9 6,75 9 5 7,75 9 5 7,75 74 42 63,50 198,708 7 17419 159,135 23 24942

26 0 TUBA GÜL 23 13 19,75 12 4 11,00 7 1 6,75 12 5 10,75 8 3 7,25 8 6 6,50 70 32 62,00 190,735 10 18295 157,670 25 25305

27 0 DİLEK CANİK 24 12 21,00 7 2 6,50 6 1 5,75 13 5 11,75 10 3 9,25 7 3 6,25 67 26 60,50 190,493 11 18321 158,763 24 25023

28 26 EMİNE AK 12B 21 18 16,50 11 4 10,00 8 7 6,25 13 7 11,25 4 4 3,00 14 13 10,75 71 53 57,75 200,465 6 17234 144,828 32 28305

29 6 ILGIN RESİM 12B 2 2 1,50 8 5 6,75 17 3 16,25 14 6 12,50 5 4 4,00 16 11 13,25 62 31 54,25 211,145 4 16175 142,418 33 28763

30 20 KİFAYET AKSU 12B 19 21 13,75 8 8 6,00 5 4 4,00 12 8 10,00 11 13 7,75 15 15 11,25 70 69 52,75 203,840 5 16931 145,593 31 28170
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ YAYINLARI) 39 39 534 33675

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 16,0 10,3 13,43 10,7 10,6 8,08 14,0 5,4 12,67 18,4 10,5 15,73 59,1 36,8 49,91 189,550 245,350 200,930

Okul Ortalaması 21,3 10,1 18,80 20,6 11,6 17,73 6,2 4,4 5,11 12,1 11,6 9,21 60,3 37,7 50,85 252,090 177,490 191,660

KATILIMLAR

31 0 HÜLYA 12 16 17 11,75 14 2 13,50 7 7 5,25 5 10 2,50 14 3 13,25 9 15 5,25 65 54 51,50 183,948 13 19100 157,413 27 25379

32 0 MUSTAFA YILMAZ 15 18 10,50 10 7 8,25 14 2 13,50 10 5 8,75 8 3 7,25 5 7 3,25 62 42 51,50 168,688 17 21155 152,575 30 26606

33 0 GÜLÇİN 12A 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 14 2 13,50 10 15 6,25 63 47 50,53 187,516 12 18662 155,710 28 25804

34 94 NİDANUR İLERİ 12A 12 16 8,00 12 4 11,00 7 1 6,75 12 7 10,25 3 2 2,50 12 4 11,00 58 34 49,50 194,100 9 17934 136,973 35 29661

35 0 SULTAN TAŞDEMİR 12A 9 5 7,75 13 1 12,75 5 2 4,50 11 5 9,75 6 2 5,50 7 6 5,50 51 21 45,75 170,133 16 20914 141,928 34 28847

36 3 HÜSNE NUR KURT 12B 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 5 9 2,75 14 17 9,75 58 56 43,28 183,604 14 19134 132,920 38 30250

37 0 A EREN DEMİR 12 23 6,25 11 8 9,00 8 7 6,25 14 5 12,75 5 12 2,00 11 16 7,00 61 71 43,25 170,348 15 20884 134,115 37 30070

38 0 SABRİ 12A 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 0 1 -0,25 0 1 -0,25 5 2 4,50 44 34 34,78 136,136 22 26489 135,347 36 29893

39 70 SENA AKBLT 12B 19 21 13,75 4 1 3,75 6 19 1,25 12 27 5,25 41 68 24,00 145,048 20 25042 117,550 39 31410
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ YAYINLARI) 39 39 534 33675

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 16,0 10,3 13,43 10,7 10,6 8,08 14,0 5,4 12,67 18,4 10,5 15,73 59,1 36,8 49,91 189,550 245,350 200,930

Okul Ortalaması 21,3 10,1 18,80 20,6 11,6 17,73 6,2 4,4 5,11 12,1 11,6 9,21 60,3 37,7 50,85 252,090 177,490 191,660

KATILIMLAR

1 0 EBRAR SAYGILI 12B 29 11 26,25 13 7 11,25 29 5 27,75 17 3 16,25 15 3 14,25 28 12 25,00 131 41 120,75 333,463 1 6176 204,683 18 13565

2 0 SEFANUR YİĞİT 26 14 22,50 14 6 12,50 12 6 10,50 17 3 16,25 7 7 5,25 20 16 16,00 96 52 83,00 248,150 2 12919 165,513 21 23325

3 0 FATİH TAŞKIRAN 26 12 23,00 14 3 13,25 10 5 8,75 11 2 10,50 4 5 2,75 16 8 14,00 81 35 72,25 227,263 3 14746 154,838 29 26031

4 6 ILGIN RESİM 12B 2 2 1,50 8 5 6,75 17 3 16,25 14 6 12,50 5 4 4,00 16 11 13,25 62 31 54,25 211,145 4 16175 142,418 33 28763

5 20 KİFAYET AKSU 12B 19 21 13,75 8 8 6,00 5 4 4,00 12 8 10,00 11 13 7,75 15 15 11,25 70 69 52,75 203,840 5 16931 145,593 31 28170

6 26 EMİNE AK 12B 21 18 16,50 11 4 10,00 8 7 6,25 13 7 11,25 4 4 3,00 14 13 10,75 71 53 57,75 200,465 6 17234 144,828 32 28305

7 87 FATMAGÜL GÜNEŞ 12A 25 15 21,25 12 4 11,00 10 4 9,00 9 9 6,75 9 5 7,75 9 5 7,75 74 42 63,50 198,708 7 17419 159,135 23 24942

8 116 RÜVEYDA KILINÇ 12A 21 19 16,25 12 3 11,25 12 1 11,75 12 7 10,25 8 7 6,25 12 17 7,75 77 54 63,50 197,113 8 17606 157,523 26 25353

9 94 NİDANUR İLERİ 12A 12 16 8,00 12 4 11,00 7 1 6,75 12 7 10,25 3 2 2,50 12 4 11,00 58 34 49,50 194,100 9 17934 136,973 35 29661

10 0 TUBA GÜL 23 13 19,75 12 4 11,00 7 1 6,75 12 5 10,75 8 3 7,25 8 6 6,50 70 32 62,00 190,735 10 18295 157,670 25 25305

11 0 DİLEK CANİK 24 12 21,00 7 2 6,50 6 1 5,75 13 5 11,75 10 3 9,25 7 3 6,25 67 26 60,50 190,493 11 18321 158,763 24 25023

12 0 GÜLÇİN 12A 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 14 2 13,50 10 15 6,25 63 47 50,53 187,516 12 18662 155,710 28 25804

13 0 HÜLYA 12 16 17 11,75 14 2 13,50 7 7 5,25 5 10 2,50 14 3 13,25 9 15 5,25 65 54 51,50 183,948 13 19100 157,413 27 25379

14 3 HÜSNE NUR KURT 12B 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 5 9 2,75 14 17 9,75 58 56 43,28 183,604 14 19134 132,920 38 30250

15 0 A EREN DEMİR 12 23 6,25 11 8 9,00 8 7 6,25 14 5 12,75 5 12 2,00 11 16 7,00 61 71 43,25 170,348 15 20884 134,115 37 30070

16 0 SULTAN TAŞDEMİR 12A 9 5 7,75 13 1 12,75 5 2 4,50 11 5 9,75 6 2 5,50 7 6 5,50 51 21 45,75 170,133 16 20914 141,928 34 28847

17 0 MUSTAFA YILMAZ 15 18 10,50 10 7 8,25 14 2 13,50 10 5 8,75 8 3 7,25 5 7 3,25 62 42 51,50 168,688 17 21155 152,575 30 26606

18 124 SENA AKILLI 23 12 20,00 13 5 11,75 6 1 5,75 5 8 3,00 19 8 17,00 1 4 0,00 5 7 3,25 72 45 60,75 174,423 17 6634 152,430 18 23693 223,078 12 9296

19 48 CENNET KÖSE 12C 24 14 20,50 15 4 14,00 5 3 4,25 3 1 2,75 29 5 27,75 26 6 24,50 6 2 5,50 108 35 99,25 336,803 2 182 147,455 19 24594 290,560 2 1546

20 70 SENA AKBLT 12B 19 21 13,75 4 1 3,75 6 19 1,25 12 27 5,25 41 68 24,00 145,048 20 25042 117,550 39 31410

21 12 EMİR KAN 12C 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 20 10 17,50 6 4 5,00 65 44 53,28 170,740 18 6999 137,171 21 26338 227,465 11 8398

22 0 SABRİ 12A 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 0 1 -0,25 0 1 -0,25 5 2 4,50 44 34 34,78 136,136 22 26489 135,347 36 29893

23 22 FB YAREN POLAT 12D 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 23 8 21,00 22 16 18,00 4 1 3,75 88 55 73,53 276,200 9 892 134,584 23 26723 242,770 7 5641

24 18 İREM SULTAN K LKAN 12D 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 21 18 16,50 4 1 3,75 64 49 51,03 167,660 19 7316 134,584 23 26723 219,685 14 10034

25 77 NİSA ORÇAN 12D 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 24 15 20,25 4 2 3,50 67 47 54,53 179,210 16 6169 134,066 25 26804 238,392 8 6404

26 56 ÖZLEM BOZDAĞ 12C 20 19 15,25 13 5 11,75 4 4 3,00 1 0 1,00 20 13 16,75 24 12 21,00 2 0 2,00 84 53 70,75 278,958 8 838 131,145 26 27242 217,423 16 10526

27 13 SAADET IŞIK 12D 20 20 15,00 11 7 9,25 0 1 -0,25 5 4 4,00 18 10 15,50 25 8 23,00 3 0 3,00 82 50 69,50 283,628 7 753 129,915 27 27390 209,738 17 12332

28 0 NURGÜNEŞ 12D 20 16 16,00 9 8 7,00 3 6 1,50 23 12 20,00 10 7 8,25 3 0 3,00 68 49 55,75 218,355 14 2972 127,415 28 27736 230,270 9 7827

29 27 RABİA BABUÇÇU 12D 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 34 3 33,25 26 12 23,00 99 45 87,03 340,230 1 163 297,662 1 1306

30 33 ELİF KAYA 12C 24 14 20,50 16 4 15,00 1 1 0,75 4 0 4,00 25 9 22,75 22 16 18,00 92 44 81,00 286,185 6 712 251,513 5 4426

                                                1 / 2



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ YAYINLARI) 39 39 534 33675

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 16,0 10,3 13,43 10,7 10,6 8,08 14,0 5,4 12,67 18,4 10,5 15,73 59,1 36,8 49,91 189,550 245,350 200,930

Okul Ortalaması 21,3 10,1 18,80 20,6 11,6 17,73 6,2 4,4 5,11 12,1 11,6 9,21 60,3 37,7 50,85 252,090 177,490 191,660

KATILIMLAR

31 111 ELİF TEKELEK 12D 20 16 16,00 13 5 11,75 1 6 -0,50 5 5 3,75 29 9 26,75 25 13 21,75 93 54 79,50 313,270 3 381 263,723 3 3140

32 105 LEYLA 12D 18 19 13,25 12 6 10,50 1 0 1,00 2 0 2,00 29 9 26,75 23 12 20,00 85 46 73,50 302,045 5 495 260,360 4 3457

33 92 MÜCELLA ÇAM 12D 13 22 7,50 11 5 9,75 5 0 5,00 27 8 25,00 26 11 23,25 82 46 70,50 311,863 4 394 248,253 6 4812

34 46 KÜBRA KAYAALP 12C 21 12 18,00 15 3 14,25 3 1 2,75 20 8 18,00 21 15 17,25 80 39 70,25 264,835 11 1135 222,510 13 9415

35 53 ESMANUR KURU 12C 21 18 16,50 14 5 12,75 2 8 0,00 1 2 0,50 21 12 18,00 23 14 19,50 82 59 67,25 273,993 10 933 218,048 15 10384

36 69 EMİNE BLDRCN 12D 11 14 7,50 13 7 11,25 2 3 1,25 7 5 5,75 24 12 21,00 18 17 13,75 75 58 60,50 250,860 12 1479 229,825 10 7926

37 52 HÜSNE KARAKUŞ 12C 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 9 11 6,25 18 11 15,25 66 52 52,28 216,305 15 3107 159,152 22 24938

38 64 HAFİZE ÇÖMEZ 12D 16 21 10,75 11 6 9,50 0 5 -1,25 15 18 10,50 21 14 17,50 63 64 47,00 234,640 13 2091 169,973 20 22228

39 4 MERT ÖZEN 12C 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 18 14 14,50 0 5 -1,25 57 49 44,03 161,500 20 7965 198,825 19 14969
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ YAYINLARI) 39 39 534 33675

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 16,0 10,3 13,43 10,7 10,6 8,08 14,0 5,4 12,67 18,4 10,5 15,73 59,1 36,8 49,91 189,550 245,350 200,930

Okul Ortalaması 21,3 10,1 18,80 20,6 11,6 17,73 6,2 4,4 5,11 12,1 11,6 9,21 60,3 37,7 50,85 252,090 177,490 191,660

KATILIMLAR

1 27 RABİA BABUÇÇU 12D 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 34 3 33,25 26 12 23,00 99 45 87,03 340,230 1 163 297,662 1 1306

2 48 CENNET KÖSE 12C 24 14 20,50 15 4 14,00 5 3 4,25 3 1 2,75 29 5 27,75 26 6 24,50 6 2 5,50 108 35 99,25 336,803 2 182 147,455 19 24594 290,560 2 1546

3 111 ELİF TEKELEK 12D 20 16 16,00 13 5 11,75 1 6 -0,50 5 5 3,75 29 9 26,75 25 13 21,75 93 54 79,50 313,270 3 381 263,723 3 3140

4 105 LEYLA 12D 18 19 13,25 12 6 10,50 1 0 1,00 2 0 2,00 29 9 26,75 23 12 20,00 85 46 73,50 302,045 5 495 260,360 4 3457

5 33 ELİF KAYA 12C 24 14 20,50 16 4 15,00 1 1 0,75 4 0 4,00 25 9 22,75 22 16 18,00 92 44 81,00 286,185 6 712 251,513 5 4426

6 92 MÜCELLA ÇAM 12D 13 22 7,50 11 5 9,75 5 0 5,00 27 8 25,00 26 11 23,25 82 46 70,50 311,863 4 394 248,253 6 4812

7 22 FB YAREN POLAT 12D 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 23 8 21,00 22 16 18,00 4 1 3,75 88 55 73,53 276,200 9 892 134,584 23 26723 242,770 7 5641

8 77 NİSA ORÇAN 12D 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 24 15 20,25 4 2 3,50 67 47 54,53 179,210 16 6169 134,066 25 26804 238,392 8 6404

9 0 NURGÜNEŞ 12D 20 16 16,00 9 8 7,00 3 6 1,50 23 12 20,00 10 7 8,25 3 0 3,00 68 49 55,75 218,355 14 2972 127,415 28 27736 230,270 9 7827

10 69 EMİNE BLDRCN 12D 11 14 7,50 13 7 11,25 2 3 1,25 7 5 5,75 24 12 21,00 18 17 13,75 75 58 60,50 250,860 12 1479 229,825 10 7926

11 12 EMİR KAN 12C 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 20 10 17,50 6 4 5,00 65 44 53,28 170,740 18 6999 137,171 21 26338 227,465 11 8398

12 124 SENA AKILLI 23 12 20,00 13 5 11,75 6 1 5,75 5 8 3,00 19 8 17,00 1 4 0,00 5 7 3,25 72 45 60,75 174,423 17 6634 152,430 18 23693 223,078 12 9296

13 46 KÜBRA KAYAALP 12C 21 12 18,00 15 3 14,25 3 1 2,75 20 8 18,00 21 15 17,25 80 39 70,25 264,835 11 1135 222,510 13 9415

14 18 İREM SULTAN K LKAN 12D 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 21 18 16,50 4 1 3,75 64 49 51,03 167,660 19 7316 134,584 23 26723 219,685 14 10034

15 53 ESMANUR KURU 12C 21 18 16,50 14 5 12,75 2 8 0,00 1 2 0,50 21 12 18,00 23 14 19,50 82 59 67,25 273,993 10 933 218,048 15 10384

16 56 ÖZLEM BOZDAĞ 12C 20 19 15,25 13 5 11,75 4 4 3,00 1 0 1,00 20 13 16,75 24 12 21,00 2 0 2,00 84 53 70,75 278,958 8 838 131,145 26 27242 217,423 16 10526

17 13 SAADET IŞIK 12D 20 20 15,00 11 7 9,25 0 1 -0,25 5 4 4,00 18 10 15,50 25 8 23,00 3 0 3,00 82 50 69,50 283,628 7 753 129,915 27 27390 209,738 17 12332

18 0 EBRAR SAYGILI 12B 29 11 26,25 13 7 11,25 29 5 27,75 17 3 16,25 15 3 14,25 28 12 25,00 131 41 120,75 333,463 1 6176 204,683 18 13565

19 4 MERT ÖZEN 12C 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 18 14 14,50 0 5 -1,25 57 49 44,03 161,500 20 7965 198,825 19 14969

20 64 HAFİZE ÇÖMEZ 12D 16 21 10,75 11 6 9,50 0 5 -1,25 15 18 10,50 21 14 17,50 63 64 47,00 234,640 13 2091 169,973 20 22228

21 0 SEFANUR YİĞİT 26 14 22,50 14 6 12,50 12 6 10,50 17 3 16,25 7 7 5,25 20 16 16,00 96 52 83,00 248,150 2 12919 165,513 21 23325

22 52 HÜSNE KARAKUŞ 12C 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 9 11 6,25 18 11 15,25 66 52 52,28 216,305 15 3107 159,152 22 24938

23 87 FATMAGÜL GÜNEŞ 12A 25 15 21,25 12 4 11,00 10 4 9,00 9 9 6,75 9 5 7,75 9 5 7,75 74 42 63,50 198,708 7 17419 159,135 23 24942

24 0 DİLEK CANİK 24 12 21,00 7 2 6,50 6 1 5,75 13 5 11,75 10 3 9,25 7 3 6,25 67 26 60,50 190,493 11 18321 158,763 24 25023

25 0 TUBA GÜL 23 13 19,75 12 4 11,00 7 1 6,75 12 5 10,75 8 3 7,25 8 6 6,50 70 32 62,00 190,735 10 18295 157,670 25 25305

26 116 RÜVEYDA KILINÇ 12A 21 19 16,25 12 3 11,25 12 1 11,75 12 7 10,25 8 7 6,25 12 17 7,75 77 54 63,50 197,113 8 17606 157,523 26 25353

27 0 HÜLYA 12 16 17 11,75 14 2 13,50 7 7 5,25 5 10 2,50 14 3 13,25 9 15 5,25 65 54 51,50 183,948 13 19100 157,413 27 25379

28 0 GÜLÇİN 12A 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 14 2 13,50 10 15 6,25 63 47 50,53 187,516 12 18662 155,710 28 25804

29 0 FATİH TAŞKIRAN 26 12 23,00 14 3 13,25 10 5 8,75 11 2 10,50 4 5 2,75 16 8 14,00 81 35 72,25 227,263 3 14746 154,838 29 26031

30 0 MUSTAFA YILMAZ 15 18 10,50 10 7 8,25 14 2 13,50 10 5 8,75 8 3 7,25 5 7 3,25 62 42 51,50 168,688 17 21155 152,575 30 26606

                                                1 / 2



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ YAYINLARI) 39 39 534 33675

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 16,0 10,3 13,43 10,7 10,6 8,08 14,0 5,4 12,67 18,4 10,5 15,73 59,1 36,8 49,91 189,550 245,350 200,930

Okul Ortalaması 21,3 10,1 18,80 20,6 11,6 17,73 6,2 4,4 5,11 12,1 11,6 9,21 60,3 37,7 50,85 252,090 177,490 191,660

KATILIMLAR

31 20 KİFAYET AKSU 12B 19 21 13,75 8 8 6,00 5 4 4,00 12 8 10,00 11 13 7,75 15 15 11,25 70 69 52,75 203,840 5 16931 145,593 31 28170

32 26 EMİNE AK 12B 21 18 16,50 11 4 10,00 8 7 6,25 13 7 11,25 4 4 3,00 14 13 10,75 71 53 57,75 200,465 6 17234 144,828 32 28305

33 6 ILGIN RESİM 12B 2 2 1,50 8 5 6,75 17 3 16,25 14 6 12,50 5 4 4,00 16 11 13,25 62 31 54,25 211,145 4 16175 142,418 33 28763

34 0 SULTAN TAŞDEMİR 12A 9 5 7,75 13 1 12,75 5 2 4,50 11 5 9,75 6 2 5,50 7 6 5,50 51 21 45,75 170,133 16 20914 141,928 34 28847

35 94 NİDANUR İLERİ 12A 12 16 8,00 12 4 11,00 7 1 6,75 12 7 10,25 3 2 2,50 12 4 11,00 58 34 49,50 194,100 9 17934 136,973 35 29661

36 0 SABRİ 12A 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 0 1 -0,25 0 1 -0,25 5 2 4,50 44 34 34,78 136,136 22 26489 135,347 36 29893

37 0 A EREN DEMİR 12 23 6,25 11 8 9,00 8 7 6,25 14 5 12,75 5 12 2,00 11 16 7,00 61 71 43,25 170,348 15 20884 134,115 37 30070

38 3 HÜSNE NUR KURT 12B 15 15 10,78 10 5 8,70 7 5 5,33 7 5 5,97 5 9 2,75 14 17 9,75 58 56 43,28 183,604 14 19134 132,920 38 30250

39 70 SENA AKBLT 12B 19 21 13,75 4 1 3,75 6 19 1,25 12 27 5,25 41 68 24,00 145,048 20 25042 117,550 39 31410
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SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
A EREN DEMİR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
170,348 245,350 5 15 15 433 20884

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
134,115 200,930 7 37 37 515 30070

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 7 39 39 534 33675

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 12 23 6,25 16

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 40 5 12 2,00 5 4,82 5,11 12,67

Fizik 14 4 10 1,50 11 2,07 1,92 4,51

Kimya 13 7 6 5,50 42 3,71 3,63 5,69

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,25 3,66 5,53

Fen Bilimleri 40 11 16 7,00 18 8,04 9,21 15,73

Toplam: 280 61 71 43,25 15 61,89 61,68 81,68

Matematik   B bce babdBc aeCccE E                 

Cevap Anahtarı B AEBDCEDACEAABBEDDCEBECEADCBEBADBCCDECAAE

Fen Bilimleri ADedcaebcEdbAacbAaDDeCEbeCD             

Cevap Anahtarı B ADDEEBDCAEBAACDEABDDCCEDACDDECBBDADECCEA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 5 12 13

Matematik-2 40 5 12 13

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 1 1 0 100
KARTEZYEN ÇARPIM 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
PARABOL 2 0 2 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
LİMİT 1 1 0 100
SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATLAMA UZUNLUK 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
NOKTA ANALİTİĞİ 1 0 0 0
DOĞRU ANALİTİĞİ 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
DAİRE ALAN 1 0 0 0
KATI CİSİM 1 0 0 0
ÇEMBER ANALİTİĞİ 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 11 16 28

Fizik 14 4 10 29

MODERN FİZİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
İKİ BOYUTTA HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİ 2 0 2 0
ELEKTRİK 1 0 1 0
İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 1 0 1 0
ALTERNATİF AKIM 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
DENGE 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MANYETİZMA 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya 13 7 6 54

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 1 1 0 100
ASİT-BAZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100

Biyoloji 13 0 0 0

HÜCRESEL SOLUNUM 1 0 0 0
KOMÜNİTE EKOLOJİSİ 1 0 0 0
SİNİR SİSTEMİ 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
PROTEİN SENTEZİ 1 0 0 0
HORMONLAR 1 0 0 0
BİTKİLERDE ÜREME 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
BİYOTEKNOLOJİ 1 0 0 0
BİTKİSEL HORMONLAR 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEK CANİK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
190,493 245,350 4 11 11 401 18321

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
158,763 200,930 3 24 24 458 25023

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 7 39 39 534 33675

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 12 21,00 53

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 40 10 3 9,25 23 4,82 5,11 12,67

Fizik 14 0 0 0,00 0 2,07 1,92 4,51

Kimya 13 4 1 3,75 29 3,71 3,63 5,69

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 2,25 3,66 5,53

Fen Bilimleri 40 7 3 6,25 16 8,04 9,21 15,73

Toplam: 280 67 26 60,50 22 61,89 61,68 81,68

Matematik AEB  cDA a  aB D C B C                  

Cevap Anahtarı B AEBDCEDACEAABBEDDCEBECEADCBEBADBCCDECAAE

Fen Bilimleri               D     eCED     C Bc   bC  

Cevap Anahtarı B ADDEEBDCAEBAACDEABDDCCEDACDDECBBDADECCEA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 10 3 25

Matematik-2 40 10 3 25

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 1 1 0 100
KARTEZYEN ÇARPIM 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
PARABOL 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
LİMİT 1 1 0 100
SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATLAMA UZUNLUK 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
NOKTA ANALİTİĞİ 1 0 0 0
DOĞRU ANALİTİĞİ 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
DAİRE ALAN 1 0 0 0
KATI CİSİM 1 0 0 0
ÇEMBER ANALİTİĞİ 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 7 3 18

Fizik 14 0 0 0

MODERN FİZİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
İKİ BOYUTTA HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİ 2 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0
İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 1 0 0 0
ALTERNATİF AKIM 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
DENGE 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MANYETİZMA 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya 13 4 1 31

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 1 0 0 0
ASİT-BAZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0

Biyoloji 13 3 2 23

HÜCRESEL SOLUNUM 1 0 0 0
KOMÜNİTE EKOLOJİSİ 1 0 0 0
SİNİR SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
PROTEİN SENTEZİ 1 0 1 0
HORMONLAR 1 0 0 0
BİTKİLERDE ÜREME 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
BİYOTEKNOLOJİ 1 0 1 0
BİTKİSEL HORMONLAR 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH TAŞKIRAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
227,263 245,350 2 3 3 346 14746

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
154,838 200,930 5 29 29 482 26031

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 7 39 39 534 33675

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 12 23,00 58

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22

TYT Fen 20 11 2 10,50 53

Matematik-2 40 4 5 2,75 7 4,82 5,11 12,67

Fizik 14 5 4 4,00 29 2,07 1,92 4,51

Kimya 13 7 2 6,50 50 3,71 3,63 5,69

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 2,25 3,66 5,53

Fen Bilimleri 40 16 8 14,00 35 8,04 9,21 15,73

Toplam: 280 81 35 72,25 26 61,89 61,68 81,68

Matematik      ec  E b B   C          Ed       e  

Cevap Anahtarı A ABEDECDCAEAABBDEDCEBEECACDBBEADBCCEDACEA

Fen Bilimleri D AD  b CA acecEA CBc C ED CB    Be e  E

Cevap Anahtarı A DEADBDEACAEBACDEACCBDDCDEDACBDEADBDCCEAE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 4 5 10

Matematik-2 40 4 5 10

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
KARTEZYEN ÇARPIM 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PARABOL 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
LİMİT 1 1 0 100
SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATLAMA UZUNLUK 1 0 0 0
NOKTA ANALİTİĞİ 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DOĞRU ANALİTİĞİ 1 0 0 0
DAİRE ALAN 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
ÇEMBER ANALİTİĞİ 1 0 0 0
KATI CİSİM 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 16 8 40

Fizik 14 5 4 36

İKİ BOYUTTA HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİ 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 1 0 0 0
ALTERNATİF AKIM 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 1 0
DENGE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
MANYETİZMA 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0

Kimya 13 7 2 54

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 1 0 1 0
ASİT-BAZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji 13 4 2 31

SİNİR SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
HÜCRESEL SOLUNUM 1 0 0 0
KOMÜNİTE EKOLOJİSİ 1 0 0 0
HORMONLAR 1 0 0 0
BİTKİLERDE ÜREME 1 0 0 0
POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
PROTEİN SENTEZİ 1 0 1 0
BİYOTEKNOLOJİ 1 0 0 0
BİTKİSEL HORMONLAR 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA YILMAZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
168,688 245,350 6 17 17 436 21155

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
152,575 200,930 6 30 30 489 26606

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 7 39 39 534 33675

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 18 10,50 26

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Matematik-2 40 8 3 7,25 18 4,82 5,11 12,67

Fizik 14 4 5 2,75 20 2,07 1,92 4,51

Kimya 13 1 2 0,50 4 3,71 3,63 5,69

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,25 3,66 5,53

Fen Bilimleri 40 5 7 3,25 8 8,04 9,21 15,73

Toplam: 280 62 42 51,50 18 61,89 61,68 81,68

Matematik   B CED  E  a    Cc    d  B B           

Cevap Anahtarı B AEBDCEDACEAABBEDDCEBECEADCBEBADBCCDECAAE

Fen Bilimleri A edb  C E dAa        dDc               

Cevap Anahtarı B ADDEEBDCAEBAACDEABDDCCEDACDDECBBDADECCEA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 8 3 20

Matematik-2 40 8 3 20

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 1 1 0 100
KARTEZYEN ÇARPIM 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
PARABOL 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
LİMİT 1 1 0 100
SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATLAMA UZUNLUK 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
NOKTA ANALİTİĞİ 1 0 0 0
DOĞRU ANALİTİĞİ 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
DAİRE ALAN 1 0 0 0
KATI CİSİM 1 0 0 0
ÇEMBER ANALİTİĞİ 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 5 7 13

Fizik 14 4 5 29

MODERN FİZİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
İKİ BOYUTTA HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİ 2 0 2 0
ELEKTRİK 1 0 1 0
İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 1 0 0 0
ALTERNATİF AKIM 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
DENGE 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MANYETİZMA 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya 13 1 2 8

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 1 0 0 0
ASİT-BAZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

HÜCRESEL SOLUNUM 1 0 0 0
KOMÜNİTE EKOLOJİSİ 1 0 0 0
SİNİR SİSTEMİ 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
PROTEİN SENTEZİ 1 0 0 0
HORMONLAR 1 0 0 0
BİTKİLERDE ÜREME 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
BİYOTEKNOLOJİ 1 0 0 0
BİTKİSEL HORMONLAR 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEFANUR YİĞİT 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
248,150 245,350 1 2 2 317 12919

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
165,513 200,930 2 21 21 434 23325

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 7 39 39 534 33675

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 14 22,50 56

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 40 7 7 5,25 13 4,82 5,11 12,67

Fizik 14 6 6 4,50 32 2,07 1,92 4,51

Kimya 13 9 2 8,50 65 3,71 3,63 5,69

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 2,25 3,66 5,53

Fen Bilimleri 40 20 16 16,00 40 8,04 9,21 15,73

Toplam: 280 96 52 83,00 30 61,89 61,68 81,68

Matematik  B  bCDdeE  B  d Cc     eD   d          

Cevap Anahtarı A ABEDECDCAEAABBDEDCEBEECACDBBEADBCCEDACEA

Fen Bilimleri ebA a cAbAEBAe EAaCBeDCDED CcecADeeeCEcb

Cevap Anahtarı A DEADBDEACAEBACDEACCBDDCDEDACBDEADBDCCEAE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 7 7 18

Matematik-2 40 7 7 18

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
TEMEL KAVRAMLAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
KARTEZYEN ÇARPIM 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
PARABOL 2 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
LİMİT 1 1 0 100
SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 1 1 33
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATLAMA UZUNLUK 1 0 0 0
NOKTA ANALİTİĞİ 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DOĞRU ANALİTİĞİ 1 0 0 0
DAİRE ALAN 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
ÇEMBER ANALİTİĞİ 1 0 0 0
KATI CİSİM 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 20 16 50

Fizik 14 6 6 43

İKİ BOYUTTA HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİ 2 0 2 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 1 0 1 0
ALTERNATİF AKIM 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 1 0
DENGE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
MANYETİZMA 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya 13 9 2 69

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 1 0 1 0
ASİT-BAZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji 13 5 8 38

SİNİR SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
HÜCRESEL SOLUNUM 1 0 1 0
KOMÜNİTE EKOLOJİSİ 1 0 1 0
HORMONLAR 1 1 0 100
BİTKİLERDE ÜREME 1 1 0 100
POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
PROTEİN SENTEZİ 1 0 1 0
BİYOTEKNOLOJİ 1 0 1 0
BİTKİSEL HORMONLAR 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA AKILLI 124

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
174,423 189,550 1 17 17 73 6634

Puanı Hesaplanan: 20 20 109 12174

SAY
152,430 245,350 7 18 18 469 23693

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
223,078 200,930 1 12 12 179 9296

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 7 39 39 534 33675

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,00 50

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14

TYT Fen 20 5 8 3,00 15

Edebiyat 24 11 5 9,75 41 9,75 11,69 8,58

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 4,75 4,23 2,78

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 2,50 2,88 2,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 8 17,00 43 17,00 18,80 13,43

Matematik-2 40 1 4 0,00 0 4,82 5,11 12,67

Fizik 14 3 1 2,75 20 2,07 1,92 4,51

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 3,71 3,63 5,69

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 2,25 3,66 5,53

Fen Bilimleri 40 5 7 3,25 8 8,04 9,21 15,73

Toplam: 280 72 45 60,75 22 61,89 61,68 81,68

Edebiyat-Sosyal-1 CEDa ACbA ECeaDCc     C   BE  bACAddBB D

Cevap Anahtarı B CEDDAACDABECBEDCABDEEACBBBBEABDACACABBED

Matematik   e   b     a          c         C      

Cevap Anahtarı B AEBDCEDACEAABBEDDCEBECEADCBEBADBCCDECAAE

Fen Bilimleri d      C E   C        d eb  EeB b   e   

Cevap Anahtarı B ADDEEBDCAEBAACDEABDDCCEDACDDECBBDADECCEA
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 8 48

Edebiyat 24 11 5 46

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI ESERLERİ 1 0 0 0
ŞİİR İNCELEME 2 2 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
İSLAMİ DÖNEM TÜRK EDEBİYATI ESERLERİ 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARI 1 1 0 100
NAZIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATINDA NESİR 1 0 1 0
BAĞIMSIZ ŞAİRLER 1 0 1 0
POSTMODERN ROMAN 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN DÖNEMİ SANATÇILARI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT YORUMU 1 0 1 0
II. YENİ ŞİİRİ 1 0 0 0
ÖZ ŞİİR 1 0 0 0
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ÖYKÜCÜLERİ 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİR ANLAYIŞLARI 1 0 0 0
EDEBİ AKIMLAR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR 1 0 0 0

Tarih-1 10 5 1 50

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETELERİ 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞLAR VE ASKERLER 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 3 1 1 33
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
XX. YUZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 3 2 50

DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 0 1 0
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI, ŞEHİRLEŞME, SANAYİ VE GÖÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE SANAYİNİN DAĞILIŞI 1 1 0 100
ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARI 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 0 0 0
ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİNDE  ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 1 1 0 100

Matematik 40 1 4 3

Matematik-2 40 1 4 3

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 1 0 1 0
KARTEZYEN ÇARPIM 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
PARABOL 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
LİMİT 1 0 0 0
SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATLAMA UZUNLUK 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
NOKTA ANALİTİĞİ 1 1 0 100
DOĞRU ANALİTİĞİ 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
DAİRE ALAN 1 0 0 0
KATI CİSİM 1 0 0 0
ÇEMBER ANALİTİĞİ 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 5 7 13

Fizik 14 3 1 21

MODERN FİZİK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
İKİ BOYUTTA HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİ 2 1 0 50
ELEKTRİK 1 0 0 0
İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 1 0 0 0
ALTERNATİF AKIM 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
DENGE 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MANYETİZMA 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya 13 0 3 0

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 1 0 0 0
ASİT-BAZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0

Biyoloji 13 2 3 15

HÜCRESEL SOLUNUM 1 0 0 0
KOMÜNİTE EKOLOJİSİ 1 1 0 100
SİNİR SİSTEMİ 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
PROTEİN SENTEZİ 1 0 1 0
HORMONLAR 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA GÜL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
190,735 245,350 3 10 10 400 18295

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
157,670 200,930 4 25 25 464 25305

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 7 39 39 534 33675

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 13 19,75 49

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 40 8 3 7,25 18 4,82 5,11 12,67

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 2,07 1,92 4,51

Kimya 13 2 0 2,00 15 3,71 3,63 5,69

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 2,25 3,66 5,53

Fen Bilimleri 40 8 6 6,50 16 8,04 9,21 15,73

Toplam: 280 70 32 62,00 22 61,89 61,68 81,68

Matematik  B DEaDC    B    Cc   e         C       

Cevap Anahtarı A ABEDECDCAEAABBDEDCEBEECACDBBEADBCCEDACEA

Fen Bilimleri e b     b   d           ED CB  A BDeC d 

Cevap Anahtarı A DEADBDEACAEBACDEACCBDDCDEDACBDEADBDCCEAE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 8 3 20

Matematik-2 40 8 3 20

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
KARTEZYEN ÇARPIM 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PARABOL 2 1 0 50
DİZİLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
LİMİT 1 1 0 100
SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATLAMA UZUNLUK 1 0 0 0
NOKTA ANALİTİĞİ 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DOĞRU ANALİTİĞİ 1 0 0 0
DAİRE ALAN 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
ÇEMBER ANALİTİĞİ 1 0 0 0
KATI CİSİM 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 8 6 20

Fizik 14 0 4 0

İKİ BOYUTTA HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 1 0 0 0
ALTERNATİF AKIM 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0
DENGE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
MANYETİZMA 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0

Kimya 13 2 0 15

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 1 0 0 0
ASİT-BAZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji 13 6 2 46

SİNİR SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
HÜCRESEL SOLUNUM 1 0 0 0
KOMÜNİTE EKOLOJİSİ 1 0 0 0
HORMONLAR 1 1 0 100
BİTKİLERDE ÜREME 1 0 0 0
POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
PROTEİN SENTEZİ 1 1 0 100
BİYOTEKNOLOJİ 1 0 1 0
BİTKİSEL HORMONLAR 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜLYA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
183,948 245,350 1 13 13 409 19100

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
157,413 200,930 1 27 27 469 25379

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 1 39 39 534 33675

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 17 11,75 29

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13

TYT Fen 20 5 10 2,50 13

Matematik-2 40 14 3 13,25 33 13,25 5,11 12,67

Fizik 14 0 7 -1,75 -13 -1,75 1,92 4,51

Kimya 13 4 2 3,50 27 3,50 3,63 5,69

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 3,50 3,66 5,53

Fen Bilimleri 40 9 15 5,25 13 5,25 9,21 15,73

Toplam: 280 65 54 51,50 18 51,50 61,68 81,68

Matematik  EB  EDACbeAB  DD    C    B dA   C      

Cevap Anahtarı B AEBDCEDACEAABBEDDCEBECEADCBEBADBCCDECAAE

Fen Bilimleri b cb   b  d eac   D CaED    dCBBeAcdaC e

Cevap Anahtarı B ADDEEBDCAEBAACDEABDDCCEDACDDECBBDADECCEA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 14 3 35

Matematik-2 40 14 3 35

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 1 1 0 100
KARTEZYEN ÇARPIM 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
PARABOL 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
LİMİT 1 0 0 0
SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 2 1 50
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATLAMA UZUNLUK 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
NOKTA ANALİTİĞİ 1 1 0 100
DOĞRU ANALİTİĞİ 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
DAİRE ALAN 1 0 0 0
KATI CİSİM 1 0 0 0
ÇEMBER ANALİTİĞİ 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 9 15 23

Fizik 14 0 7 0

MODERN FİZİK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
İKİ BOYUTTA HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİ 2 0 2 0
ELEKTRİK 1 0 0 0
İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 1 0 0 0
ALTERNATİF AKIM 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
DENGE 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MANYETİZMA 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0

Kimya 13 4 2 31

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 1 1 0 100
ASİT-BAZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0

Biyoloji 13 5 6 38

HÜCRESEL SOLUNUM 1 0 0 0
KOMÜNİTE EKOLOJİSİ 1 0 1 0
SİNİR SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
PROTEİN SENTEZİ 1 0 1 0
HORMONLAR 1 1 0 100
BİTKİLERDE ÜREME 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
BİYOTEKNOLOJİ 1 0 1 0
BİTKİSEL HORMONLAR 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAGÜL GÜNEŞ 87 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
198,708 245,350 1 7 7 388 17419

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
159,135 200,930 1 23 23 456 24942

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 6 39 39 534 33675

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 15 21,25 53

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23

TYT Fen 20 9 9 6,75 34

Matematik-2 40 9 5 7,75 19 6,67 5,11 12,67

Fizik 14 1 2 0,50 4 1,35 1,92 4,51

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,70 3,63 5,69

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 3,60 3,66 5,53

Fen Bilimleri 40 9 5 7,75 19 7,65 9,21 15,73

Toplam: 280 74 42 63,50 23 51,26 61,68 81,68

Matematik ABE EaDbAc bBB  a         B             

Cevap Anahtarı A ABEDECDCAEAABBDEDCEBEECACDBBEADBCCEDACEA

Fen Bilimleri  E  a   e                  C  bADBDdCEeE

Cevap Anahtarı A DEADBDEACAEBACDEACCBDDCDEDACBDEADBDCCEAE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 9 5 23

Matematik-2 40 9 5 23

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50
TEMEL KAVRAMLAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
KARTEZYEN ÇARPIM 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PARABOL 2 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
LİMİT 1 0 0 0
SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATLAMA UZUNLUK 1 0 0 0
NOKTA ANALİTİĞİ 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DOĞRU ANALİTİĞİ 1 0 0 0
DAİRE ALAN 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
ÇEMBER ANALİTİĞİ 1 0 0 0
KATI CİSİM 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 9 5 23

Fizik 14 1 2 7

İKİ BOYUTTA HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİ 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 1 0 1 0
ALTERNATİF AKIM 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0
DENGE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
MANYETİZMA 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 1 0 0 0
ASİT-BAZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji 13 8 3 62

SİNİR SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
HÜCRESEL SOLUNUM 1 0 0 0
KOMÜNİTE EKOLOJİSİ 1 0 1 0
HORMONLAR 1 1 0 100
BİTKİLERDE ÜREME 1 1 0 100
POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
PROTEİN SENTEZİ 1 1 0 100
BİYOTEKNOLOJİ 1 0 1 0
BİTKİSEL HORMONLAR 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLÇİN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
187,516 245,350 4 12 12 403 18662

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
155,710 200,930 3 28 28 479 25804

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 6 39 39 534 33675

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 15 10,78 27

TYT Sosyal 20 10 5 8,70 44

TYT Matematik 40 7 5 5,33 13

TYT Fen 20 7 5 5,97 30

Matematik-2 40 14 2 13,50 34 6,67 5,11 12,67

Fizik 14 2 6 0,50 4 1,35 1,92 4,51

Kimya 13 4 3 3,25 25 2,70 3,63 5,69

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 3,60 3,66 5,53

Fen Bilimleri 40 10 15 6,25 16 7,65 9,21 15,73

Toplam: 280 62 48 50,52 18 51,26 61,68 81,68

Matematik  BE E DCAbA B D D     C   Bd A  C       

Cevap Anahtarı A ABEDECDCAEAABBDEDCEBEECACDBBEADBCCEDACEA

Fen Bilimleri ebb     b EdeCc  Ca D e ED C  dAcBeaCde 

Cevap Anahtarı A DEADBDEACAEBACDEACCBDDCDEDACBDEADBDCCEAE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 14 2 35

Matematik-2 40 14 2 35

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
KARTEZYEN ÇARPIM 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PARABOL 2 2 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
LİMİT 1 0 0 0
SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 2 1 50
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATLAMA UZUNLUK 1 0 0 0
NOKTA ANALİTİĞİ 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DOĞRU ANALİTİĞİ 1 0 0 0
DAİRE ALAN 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
ÇEMBER ANALİTİĞİ 1 0 0 0
KATI CİSİM 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 10 15 25

Fizik 14 2 6 14

İKİ BOYUTTA HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİ 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 1 0 0 0
ALTERNATİF AKIM 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0
DENGE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
MANYETİZMA 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0

Kimya 13 4 3 31

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 1 1 0 100
ASİT-BAZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji 13 4 6 31

SİNİR SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
HÜCRESEL SOLUNUM 1 0 0 0
KOMÜNİTE EKOLOJİSİ 1 0 1 0
HORMONLAR 1 1 0 100
BİTKİLERDE ÜREME 1 0 1 0
POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
PROTEİN SENTEZİ 1 0 1 0
BİYOTEKNOLOJİ 1 0 1 0
BİTKİSEL HORMONLAR 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİDANUR İLERİ 94 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
194,100 245,350 3 9 9 397 17934

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
136,973 200,930 5 35 35 513 29661

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 6 39 39 534 33675

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 12 16 8,00 20

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 40 3 2 2,50 6 6,67 5,11 12,67

Fizik 14 3 2 2,50 18 1,35 1,92 4,51

Kimya 13 6 1 5,75 44 2,70 3,63 5,69

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 3,60 3,66 5,53

Fen Bilimleri 40 12 4 11,00 28 7,65 9,21 15,73

Toplam: 280 58 34 49,50 18 51,26 61,68 81,68

Matematik  B  c Dd E                              

Cevap Anahtarı A ABEDECDCAEAABBDEDCEBEECACDBBEADBCCEDACEA

Fen Bilimleri Db     Ab   A cE C  DD  ED Ce  A B      

Cevap Anahtarı A DEADBDEACAEBACDEACCBDDCDEDACBDEADBDCCEAE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 3 2 8

Matematik-2 40 3 2 8

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
KARTEZYEN ÇARPIM 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
PARABOL 2 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
LİMİT 1 0 0 0
SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATLAMA UZUNLUK 1 0 0 0
NOKTA ANALİTİĞİ 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DOĞRU ANALİTİĞİ 1 0 0 0
DAİRE ALAN 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
ÇEMBER ANALİTİĞİ 1 0 0 0
KATI CİSİM 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 12 4 30

Fizik 14 3 2 21

İKİ BOYUTTA HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİ 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 1 0 0 0
ALTERNATİF AKIM 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0
DENGE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
MANYETİZMA 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya 13 6 1 46

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 1 1 0 100
ASİT-BAZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji 13 3 1 23

SİNİR SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
HÜCRESEL SOLUNUM 1 0 0 0
KOMÜNİTE EKOLOJİSİ 1 0 0 0
HORMONLAR 1 1 0 100
BİTKİLERDE ÜREME 1 0 0 0
POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
PROTEİN SENTEZİ 1 0 0 0
BİYOTEKNOLOJİ 1 0 0 0
BİTKİSEL HORMONLAR 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜVEYDA KILINÇ 116 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
197,113 245,350 2 8 8 391 17606

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
157,523 200,930 2 26 26 468 25353

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 6 39 39 534 33675

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 19 16,25 41

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 40 8 7 6,25 16 6,67 5,11 12,67

Fizik 14 3 6 1,50 11 1,35 1,92 4,51

Kimya 13 3 5 1,75 13 2,70 3,63 5,69

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 3,60 3,66 5,53

Fen Bilimleri 40 12 17 7,75 19 7,65 9,21 15,73

Toplam: 280 77 54 63,50 23 51,26 61,68 81,68

Matematik  e  aaD Aa eaB   C   E c  B  A  C       

Cevap Anahtarı A ABEDECDCAEAABBDEDCEBEECACDBBEADBCCEDACEA

Fen Bilimleri eEd a  Ab  Bcac   eBb C EceCBcEA BeedEdb

Cevap Anahtarı A DEADBDEACAEBACDEACCBDDCDEDACBDEADBDCCEAE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 8 7 20

Matematik-2 40 8 7 20

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
KARTEZYEN ÇARPIM 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
PARABOL 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
LİMİT 1 1 0 100
SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 3 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATLAMA UZUNLUK 1 0 0 0
NOKTA ANALİTİĞİ 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DOĞRU ANALİTİĞİ 1 0 0 0
DAİRE ALAN 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
ÇEMBER ANALİTİĞİ 1 0 0 0
KATI CİSİM 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 12 17 30

Fizik 14 3 6 21

İKİ BOYUTTA HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİ 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 1 0 1 0
ALTERNATİF AKIM 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0
DENGE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
MANYETİZMA 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0

Kimya 13 3 5 23

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 1 0 1 0
ASİT-BAZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji 13 6 6 46

SİNİR SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
HÜCRESEL SOLUNUM 1 0 1 0
KOMÜNİTE EKOLOJİSİ 1 1 0 100
HORMONLAR 1 1 0 100
BİTKİLERDE ÜREME 1 0 0 0
POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
PROTEİN SENTEZİ 1 0 1 0
BİYOTEKNOLOJİ 1 0 1 0
BİTKİSEL HORMONLAR 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
136,136 245,350 6 22 22 490 26489

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
135,347 200,930 6 36 36 514 29893

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 6 39 39 534 33675

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 15 10,78 27

TYT Sosyal 20 10 5 8,70 44

TYT Matematik 40 7 5 5,33 13

TYT Fen 20 7 5 5,97 30

Edebiyat 24 0 0 0,00 0 0,00 11,69 8,58

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 -0,25 4,23 2,78

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 2,88 2,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 1 -0,25 -1 -0,25 18,80 13,43

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,00 4,03 1,73

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,00 7,44 3,63

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 1,95 1,01

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 1,23 0,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 3,08 1,04

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 0 1 -0,25 -1 -0,25 17,73 8,08

Matematik-2 40 5 2 4,50 11 6,67 5,11 12,67

Toplam: 280 43 35 34,77 12 51,26 61,68 81,68

Edebiyat-Sosyal-1                                *        

Cevap Anahtarı B CEDDAACDABECBEDCABDEEACBBBBEABDACACABBED

Sosyal-2                                e              

Cevap Anahtarı B ADEBDBACBDDDCAAEBACADCCBDAECEADABDCABCDDBDEABC

Matematik   B  cDb E AB                           

Cevap Anahtarı B AEBDCEDACEAABBEDDCEBECEADCBEBADBCCDECAAE
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 1 0

Edebiyat 24 0 0 0

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLE YORUMU 2 0 0 0
CÜMLE TAMAMLAMA 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI ESERLERİ 1 0 0 0
ŞİİR İNCELEME 2 0 0 0
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
İSLAMİ DÖNEM TÜRK EDEBİYATI ESERLERİ 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARI 1 0 0 0
NAZIM BİÇİMLERİ 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATINDA NESİR 1 0 0 0
BAĞIMSIZ ŞAİRLER 1 0 0 0
POSTMODERN ROMAN 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN DÖNEMİ SANATÇILARI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT YORUMU 1 0 0 0
II. YENİ ŞİİRİ 1 0 0 0
ÖZ ŞİİR 1 0 0 0
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ÖYKÜCÜLERİ 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİR ANLAYIŞLARI 1 0 0 0
EDEBİ AKIMLAR 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETELERİ 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞLAR VE ASKERLER 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 3 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XX. YUZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 0 0 0
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI, ŞEHİRLEŞME, SANAYİ VE GÖÇ İLİŞKİSİ 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE SANAYİNİN DAĞILIŞI 1 0 0 0
ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARI 1 0 0 0
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 0 0 0
ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİNDE  ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 1 0 0 0

Sosyal-2 46 0 1 0

Tarih-2 11 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

BİYOÇEŞİTLİLİK, CANLILARIN YERYÜZÜNE DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 0 0 0
TÜRKİYE'NİN NÜFUS PROJEKSİYONU 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE ENERJİ KAYNAKLARININ DAĞILIŞI 1 0 0 0
TURİZM 1 0 0 0
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 0 0 0
MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIMININ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1 0 0 0
DOĞAL ÇEVRENİN SINIRLILIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 1 0 0 0
KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 1 0 0 0
KALKINMA PROJELERİ 1 0 0 0
GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

AHLAK FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ 1. ÜNİTE PSİKOLOJİNİN BİLİM DALI OLMA SÜRECİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİNDE ÖNE ÇIKAN KONULAR VE GÖRÜŞLER 1 0 0 0
İSLAM FELSEFESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖNE ÇIKAN PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 3. ÜNİTE TOPLUMSAL ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 2. ÜNİTE TOPLUMSAL STATÜ, ROL VE SAYGINLIK 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 1 0

PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE ALGI VE ALGIYI ETKİLEYEN ETKENLER 1 0 0 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE SOSYAL BİLİŞ VE SOSYAL ETKİ TÜRLERİ 1 0 0 0
MANTIK 4. ÜNİTE NİCELEME MANTIĞI 1 0 0 0
MANTIK 2. ÜNİTE KAVRAM VE TERİM 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 0 0 0
MANTIK 2. ÜNİTE ÖNERME --ÇIKARIM 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İNANÇ İLE İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 0 0 0
MANTIK 1. ÜNİTE DOĞRU DÜŞÜNME VE AKIL İLKİLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE VE YAŞAM BOYU GELİŞİM 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 4. ÜNİTE TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0

Matematik 40 5 2 13

Matematik-2 40 5 2 13

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 1 1 0 100
KARTEZYEN ÇARPIM 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
PARABOL 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN TAŞDEMİR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
170,133 245,350 5 16 16 434 20914

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
141,928 200,930 4 34 34 510 28847

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 6 39 39 534 33675

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 9 5 7,75 19

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Matematik-2 40 6 2 5,50 14 6,67 5,11 12,67

Fizik 14 2 1 1,75 13 1,35 1,92 4,51

Kimya 13 3 1 2,75 21 2,70 3,63 5,69

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 3,60 3,66 5,53

Fen Bilimleri 40 7 6 5,50 14 7,65 9,21 15,73

Toplam: 280 51 21 45,75 16 51,26 61,68 81,68

Matematik AEB  Ea  c       CE                     

Cevap Anahtarı B AEBDCEDACEAABBEDDCEBECEADCBEBADBCCDECAAE

Fen Bilimleri    a   CA     e       ED C c  Bee  Ee   

Cevap Anahtarı B ADDEEBDCAEBAACDEABDDCCEDACDDECBBDADECCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 6 2 15

Matematik-2 40 6 2 15

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 1 1 0 100
KARTEZYEN ÇARPIM 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
PARABOL 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
LİMİT 1 1 0 100
SÜREKLİLİK 1 1 0 100
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATLAMA UZUNLUK 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
NOKTA ANALİTİĞİ 1 0 0 0
DOĞRU ANALİTİĞİ 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
DAİRE ALAN 1 0 0 0
KATI CİSİM 1 0 0 0
ÇEMBER ANALİTİĞİ 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 7 6 18

Fizik 14 2 1 14

MODERN FİZİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
İKİ BOYUTTA HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİ 2 0 1 0
ELEKTRİK 1 0 0 0
İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 1 0 0 0
ALTERNATİF AKIM 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
DENGE 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MANYETİZMA 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya 13 3 1 23

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 1 0 0 0
ASİT-BAZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50

Biyoloji 13 2 4 15

HÜCRESEL SOLUNUM 1 0 1 0
KOMÜNİTE EKOLOJİSİ 1 0 0 0
SİNİR SİSTEMİ 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
PROTEİN SENTEZİ 1 0 1 0
HORMONLAR 1 0 0 0
BİTKİLERDE ÜREME 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
BİYOTEKNOLOJİ 1 0 1 0
BİTKİSEL HORMONLAR 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR SAYGILI 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
333,463 245,350 1 1 1 174 6176

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
204,683 200,930 1 18 18 266 13565

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 6 39 39 534 33675

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 40 15 3 14,25 36 5,50 5,11 12,67

Fizik 14 9 5 7,75 55 2,83 1,92 4,51

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,33 3,63 5,69

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,38 3,66 5,53

Fen Bilimleri 40 28 12 25,00 63 12,54 9,21 15,73

Toplam: 280 131 41 120,75 43 58,79 61,68 81,68

Matematik  B  ECc AEA cB bD    EC     E DBC E     

Cevap Anahtarı A ABEDECDCAEAABBDEDCEBEECACDBBEADBCCEDACEA

Fen Bilimleri eEdDaDEAbAdBACDEACCaDbCDEeACBDdceBeCCEAE

Cevap Anahtarı A DEADBDEACAEBACDEACCBDDCDEDACBDEADBDCCEAE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 15 3 38

Matematik-2 40 15 3 38

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
TEMEL KAVRAMLAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
KARTEZYEN ÇARPIM 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
PARABOL 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
LİMİT 1 0 0 0
SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25
ÇOKGEN AÇI 1 1 0 100
KATLAMA UZUNLUK 1 1 0 100
NOKTA ANALİTİĞİ 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 1 0 100
DOĞRU ANALİTİĞİ 1 0 0 0
DAİRE ALAN 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
ÇEMBER ANALİTİĞİ 1 0 0 0
KATI CİSİM 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 28 12 70

Fizik 14 9 5 64

İKİ BOYUTTA HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİ 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 1 0 1 0
ALTERNATİF AKIM 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100
DENGE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
MANYETİZMA 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya 13 10 3 77

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 1 1 0 100
ASİT-BAZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji 13 9 4 69

SİNİR SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
HÜCRESEL SOLUNUM 1 1 0 100
KOMÜNİTE EKOLOJİSİ 1 0 1 0
HORMONLAR 1 0 1 0
BİTKİLERDE ÜREME 1 0 1 0
POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
PROTEİN SENTEZİ 1 0 1 0
BİYOTEKNOLOJİ 1 1 0 100
BİTKİSEL HORMONLAR 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE AK 26 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
200,465 245,350 4 6 6 386 17234

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
144,828 200,930 3 32 32 507 28305

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 6 39 39 534 33675

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 18 16,50 41

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 40 4 4 3,00 8 5,50 5,11 12,67

Fizik 14 3 4 2,00 14 2,83 1,92 4,51

Kimya 13 6 5 4,75 37 4,33 3,63 5,69

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 5,38 3,66 5,53

Fen Bilimleri 40 14 13 10,75 27 12,54 9,21 15,73

Toplam: 280 71 53 57,75 21 58,79 61,68 81,68

Matematik  B  cab  b  B              B    C       

Cevap Anahtarı A ABEDECDCAEAABBDEDCEBEECACDBBEADBCCEDACEA

Fen Bilimleri ed  a EAb   A cEAeaBbbC ED Ca  ADBee  eE

Cevap Anahtarı A DEADBDEACAEBACDEACCBDDCDEDACBDEADBDCCEAE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 4 4 10

Matematik-2 40 4 4 10

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
KARTEZYEN ÇARPIM 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
PARABOL 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
LİMİT 1 0 0 0
SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATLAMA UZUNLUK 1 0 0 0
NOKTA ANALİTİĞİ 1 1 0 100
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DOĞRU ANALİTİĞİ 1 0 0 0
DAİRE ALAN 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
ÇEMBER ANALİTİĞİ 1 0 0 0
KATI CİSİM 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 14 13 35

Fizik 14 3 4 21

İKİ BOYUTTA HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİ 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 1 0 1 0
ALTERNATİF AKIM 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 1 0 100
DENGE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
MANYETİZMA 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya 13 6 5 46

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 1 0 1 0
ASİT-BAZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji 13 5 4 38

SİNİR SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
HÜCRESEL SOLUNUM 1 0 0 0
KOMÜNİTE EKOLOJİSİ 1 0 0 0
HORMONLAR 1 1 0 100
BİTKİLERDE ÜREME 1 1 0 100
POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
PROTEİN SENTEZİ 1 0 1 0
BİYOTEKNOLOJİ 1 0 1 0
BİTKİSEL HORMONLAR 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE NUR KURT 3 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
183,604 245,350 5 14 14 411 19134

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
132,920 200,930 5 38 38 516 30250

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 6 39 39 534 33675

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 15 10,78 27

TYT Sosyal 20 10 5 8,70 44

TYT Matematik 40 7 5 5,33 13

TYT Fen 20 7 5 5,97 30

Matematik-2 40 5 9 2,75 7 5,50 5,11 12,67

Fizik 14 4 7 2,25 16 2,83 1,92 4,51

Kimya 13 5 3 4,25 33 4,33 3,63 5,69

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 5,38 3,66 5,53

Fen Bilimleri 40 14 17 9,75 24 12,54 9,21 15,73

Toplam: 280 57 57 43,27 15 58,79 61,68 81,68

Matematik  EBeaEceC c    aDed    c                

Cevap Anahtarı B AEBDCEDACEAABBEDDCEBECEADCBEBADBCCDECAAE

Fen Bilimleri e  aEaD AaaedCDEABb d Ee   bdCBBedDceC e

Cevap Anahtarı B ADDEEBDCAEBAACDEABDDCCEDACDDECBBDADECCEA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 5 9 13

Matematik-2 40 5 9 13

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 1 1 0 100
KARTEZYEN ÇARPIM 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
PARABOL 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
LİMİT 1 0 1 0
SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATLAMA UZUNLUK 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
NOKTA ANALİTİĞİ 1 0 0 0
DOĞRU ANALİTİĞİ 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
DAİRE ALAN 1 0 0 0
KATI CİSİM 1 0 0 0
ÇEMBER ANALİTİĞİ 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 14 17 35

Fizik 14 4 7 29

MODERN FİZİK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
İKİ BOYUTTA HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİ 2 1 1 50
ELEKTRİK 1 1 0 100
İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 1 0 1 0
ALTERNATİF AKIM 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
DENGE 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MANYETİZMA 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0

Kimya 13 5 3 38

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 1 0 1 0
ASİT-BAZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0

Biyoloji 13 5 7 38

HÜCRESEL SOLUNUM 1 0 1 0
KOMÜNİTE EKOLOJİSİ 1 0 1 0
SİNİR SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
PROTEİN SENTEZİ 1 0 1 0
HORMONLAR 1 0 1 0
BİTKİLERDE ÜREME 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
BİYOTEKNOLOJİ 1 0 1 0
BİTKİSEL HORMONLAR 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ILGIN RESİM 6 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
211,145 245,350 2 4 4 362 16175

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
142,418 200,930 4 33 33 508 28763

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 6 39 39 534 33675

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 2 2 1,50 4

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 40 5 4 4,00 10 5,50 5,11 12,67

Fizik 14 4 3 3,25 23 2,83 1,92 4,51

Kimya 13 6 4 5,00 38 4,33 3,63 5,69

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,38 3,66 5,53

Fen Bilimleri 40 16 11 13,25 33 12,54 9,21 15,73

Toplam: 280 62 31 54,25 19 58,79 61,68 81,68

Matematik   B bEb    Aa E           d  A          

Cevap Anahtarı B AEBDCEDACEAABBEDDCEBECEADCBEBADBCCDECAAE

Fen Bilimleri A eE a e E   CDE Bb eaEDeC b CeBec ECC A

Cevap Anahtarı B ADDEEBDCAEBAACDEABDDCCEDACDDECBBDADECCEA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 5 4 13

Matematik-2 40 5 4 13

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 1 1 0 100
KARTEZYEN ÇARPIM 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
PARABOL 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 1 0
BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
LİMİT 1 0 0 0
SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATLAMA UZUNLUK 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
NOKTA ANALİTİĞİ 1 0 0 0
DOĞRU ANALİTİĞİ 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
DAİRE ALAN 1 0 0 0
KATI CİSİM 1 0 0 0
ÇEMBER ANALİTİĞİ 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 16 11 40

Fizik 14 4 3 29

MODERN FİZİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
İKİ BOYUTTA HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİ 2 2 0 100
ELEKTRİK 1 0 0 0
İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 1 0 1 0
ALTERNATİF AKIM 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
DENGE 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MANYETİZMA 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya 13 6 4 46

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 1 0 1 0
ASİT-BAZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50

Biyoloji 13 6 4 46

HÜCRESEL SOLUNUM 1 0 1 0
KOMÜNİTE EKOLOJİSİ 1 0 0 0
SİNİR SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
PROTEİN SENTEZİ 1 0 1 0
HORMONLAR 1 0 1 0
BİTKİLERDE ÜREME 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
BİYOTEKNOLOJİ 1 1 0 100
BİTKİSEL HORMONLAR 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KİFAYET AKSU 20 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
203,840 245,350 3 5 5 380 16931

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
145,593 200,930 2 31 31 506 28170

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 6 39 39 534 33675

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 21 13,75 34

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10

TYT Fen 20 12 8 10,00 50

Matematik-2 40 11 13 7,75 19 5,50 5,11 12,67

Fizik 14 4 6 2,50 18 2,83 1,92 4,51

Kimya 13 3 8 1,00 8 4,33 3,63 5,69

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 5,38 3,66 5,53

Fen Bilimleri 40 15 15 11,25 28 12,54 9,21 15,73

Toplam: 280 70 69 52,75 19 58,79 61,68 81,68

Matematik bEBcaEDAdaedaB aDdEBaC d         C   e  

Cevap Anahtarı B AEBDCEDACEAABBEDDCEBECEADCBEBADBCCDECAAE

Fen Bilimleri dDaEb Db  cA dccb bbeCEaeC D CBB  DECd A

Cevap Anahtarı B ADDEEBDCAEBAACDEABDDCCEDACDDECBBDADECCEA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 11 13 28

Matematik-2 40 11 13 28

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 1 1 0 100
KARTEZYEN ÇARPIM 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
PARABOL 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
LİMİT 1 0 1 0
SÜREKLİLİK 1 1 0 100
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 3 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATLAMA UZUNLUK 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
NOKTA ANALİTİĞİ 1 1 0 100
DOĞRU ANALİTİĞİ 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
DAİRE ALAN 1 0 1 0
KATI CİSİM 1 0 0 0
ÇEMBER ANALİTİĞİ 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 15 15 38

Fizik 14 4 6 29

MODERN FİZİK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
İKİ BOYUTTA HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİ 2 1 1 50
ELEKTRİK 1 0 1 0
İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 1 0 0 0
ALTERNATİF AKIM 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
DENGE 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MANYETİZMA 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya 13 3 8 23

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 1 0 1 0
ASİT-BAZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50

Biyoloji 13 8 1 62

HÜCRESEL SOLUNUM 1 1 0 100
KOMÜNİTE EKOLOJİSİ 1 0 0 0
SİNİR SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
PROTEİN SENTEZİ 1 0 0 0
HORMONLAR 1 0 0 0
BİTKİLERDE ÜREME 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
BİYOTEKNOLOJİ 1 1 0 100
BİTKİSEL HORMONLAR 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA AKBLT 70 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
145,048 245,350 6 20 20 485 25042

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
117,550 200,930 6 39 39 517 31410

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 6 39 39 534 33675

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 21 13,75 34

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Matematik-2 40 6 19 1,25 3 5,50 5,11 12,67

Fizik 14 2 11 -0,75 -5 2,83 1,92 4,51

Kimya 13 4 9 1,75 13 4,33 3,63 5,69

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 5,38 3,66 5,53

Fen Bilimleri 40 12 27 5,25 13 12,54 9,21 15,73

Toplam: 280 41 68 24,00 9 58,79 61,68 81,68

Matematik cbBceEbcbaccBc  Dba dd b CB ae      e   

Cevap Anahtarı B AEBDCEDACEAABBEDDCEBECEADCBEBADBCCDECAAE

Fen Bilimleri bbedaaeb EadcCDaceDceacDebDcECcBDeDaCebd

Cevap Anahtarı B ADDEEBDCAEBAACDEABDDCCEDACDDECBBDADECCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 6 19 15

Matematik-2 40 6 19 15

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 1 1 0 100
KARTEZYEN ÇARPIM 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
PARABOL 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
LİMİT 1 0 1 0
SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 3 1 1 33
TRİGONOMETRİ 4 1 2 25
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATLAMA UZUNLUK 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
NOKTA ANALİTİĞİ 1 0 0 0
DOĞRU ANALİTİĞİ 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
DAİRE ALAN 1 0 0 0
KATI CİSİM 1 0 0 0
ÇEMBER ANALİTİĞİ 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 12 27 30

Fizik 14 2 11 14

MODERN FİZİK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
İKİ BOYUTTA HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİ 2 1 1 50
ELEKTRİK 1 0 1 0
İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 1 0 1 0
ALTERNATİF AKIM 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
DENGE 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MANYETİZMA 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0

Kimya 13 4 9 31

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 1 1 0 100
ASİT-BAZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50

Biyoloji 13 6 7 46

HÜCRESEL SOLUNUM 1 0 1 0
KOMÜNİTE EKOLOJİSİ 1 1 0 100
SİNİR SİSTEMİ 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
PROTEİN SENTEZİ 1 1 0 100
HORMONLAR 1 0 1 0
BİTKİLERDE ÜREME 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
BİYOTEKNOLOJİ 1 1 0 100
BİTKİSEL HORMONLAR 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENNET KÖSE 48 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
336,803 189,550 1 2 2 3 182

Puanı Hesaplanan: 20 20 109 12174

SAY
147,455 245,350 1 19 19 478 24594

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
290,560 200,930 1 2 2 18 1546

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 8 39 39 534 33675

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 14 20,50 51

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11

TYT Fen 20 3 1 2,75 14

Edebiyat 24 15 4 14,00 58 10,31 11,69 8,58

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 3,94 4,23 2,78

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,44 2,88 2,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 5 27,75 69 17,69 18,80 13,43

Tarih-2 11 8 1 7,75 70 3,21 4,03 1,73

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 8,62 7,44 3,63

Felsefe 6 4 2 3,50 58 3,33 1,95 1,01

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 1,50 1,23 0,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 2,58 3,08 1,04

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 26 6 24,50 61 19,25 17,73 8,08

Matematik-2 40 6 2 5,50 14 2,81 5,11 12,67

Toplam: 280 108 35 99,25 35 67,26 61,68 81,68

Edebiyat-Sosyal-1 DbEADAACDC  EeAE bE Dd CE BBBAeBDACABEDB

Cevap Anahtarı A DCEADAACDCBBECAEDEEBDBACEABBBACBDACABEDB

Sosyal-2 E  ADBaBACDD ABAEAaCACDbCBaAEdBc    CAD       

Cevap Anahtarı A EBDADBDBACDDCABAEADCACDACBEAECBDDABCCADDBDBCEA

Matematik AB  E D AE  a              d            

Cevap Anahtarı A ABEDECDCAEAABBDEDCEBEECACDBBEADBCCEDACEA
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 5 73

Edebiyat 24 15 4 63

CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI ESERLERİ 1 1 0 100
ŞİİR İNCELEME 2 2 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
NAZIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATINDA NESİR 1 0 0 0
İSLAMİ DÖNEM TÜRK EDEBİYATI ESERLERİ 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARI 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN DÖNEMİ SANATÇILARI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT YORUMU 1 1 0 100
BAĞIMSIZ ŞAİRLER 1 1 0 100
POSTMODERN ROMAN 1 0 0 0
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ÖYKÜCÜLERİ 1 1 0 100
II. YENİ ŞİİRİ 1 0 0 0
ÖZ ŞİİR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİR ANLAYIŞLARI 1 0 0 0
EDEBİ AKIMLAR 1 1 0 100

Tarih-1 10 8 1 80

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETELERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞLAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
XX. YUZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 3 3 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 1 0 100
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI, ŞEHİRLEŞME, SANAYİ VE GÖÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE SANAYİNİN DAĞILIŞI 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİNDE  ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 1 1 0 100
ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARI 1 1 0 100

Sosyal-2 46 26 6 57

Tarih-2 11 8 1 73

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-2 11 9 1 82

BİYOÇEŞİTLİLİK, CANLILARIN YERYÜZÜNE DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 0 0 0
TÜRKİYE'NİN NÜFUS PROJEKSİYONU 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE ENERJİ KAYNAKLARININ DAĞILIŞI 1 1 0 100
TURİZM 1 1 0 100
KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 1 1 0 100
KALKINMA PROJELERİ 1 0 1 0
GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIMININ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1 1 0 100
DOĞAL ÇEVRENİN SINIRLILIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 1 1 0 100

Felsefe 6 4 2 67

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİNDE ÖNE ÇIKAN KONULAR VE GÖRÜŞLER 1 1 0 100
İSLAM FELSEFESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖNE ÇIKAN PROBLEMLERİ 1 0 1 0
AHLAK FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ 1. ÜNİTE PSİKOLOJİNİN BİLİM DALI OLMA SÜRECİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE ALGI VE ALGIYI ETKİLEYEN ETKENLER 1 0 1 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE SOSYAL BİLİŞ VE SOSYAL ETKİ TÜRLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 2 2 33

SOSYOLOJİ 3. ÜNİTE TOPLUMSAL ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
SOSYOLOJİ 2. ÜNİTE TOPLUMSAL STATÜ, ROL VE SAYGINLIK 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 1 0 100
MANTIK 2. ÜNİTE ÖNERME --ÇIKARIM 1 0 1 0
MANTIK 4. ÜNİTE NİCELEME MANTIĞI 1 0 0 0
MANTIK 2. ÜNİTE KAVRAM VE TERİM 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 50

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İNANÇ İLE İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE VE YAŞAM BOYU GELİŞİM 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 4. ÜNİTE TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 0 0 0
MANTIK 1. ÜNİTE DOĞRU DÜŞÜNME VE AKIL İLKİLERİ 1 0 0 0

Matematik 40 6 2 15

Matematik-2 40 6 2 15

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
TEMEL KAVRAMLAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
KARTEZYEN ÇARPIM 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PARABOL 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KAYA 33 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
286,185 189,550 2 6 6 13 712

Puanı Hesaplanan: 20 20 109 12174

EA
251,513 200,930 2 5 5 77 4426

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 8 39 39 534 33675

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 14 20,50 51

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2

TYT Fen 20 4 0 4,00 20

Edebiyat 24 14 6 12,50 52 10,31 11,69 8,58

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,94 4,23 2,78

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,44 2,88 2,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 9 22,75 57 17,69 18,80 13,43

Tarih-2 11 2 7 0,25 2 3,21 4,03 1,73

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 8,62 7,44 3,63

Felsefe 6 3 3 2,25 38 3,33 1,95 1,01

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 1,50 1,23 0,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,58 3,08 1,04

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 22 16 18,00 45 19,25 17,73 8,08

Toplam: 280 92 44 81,00 29 67,26 61,68 81,68

Edebiyat-Sosyal-1 cCEAD ACaCBBE caDEE bBc EdBBBAe DAdA EDB

Cevap Anahtarı A DCEADAACDCBBECAEDEEBDBACEABBBACBDACABEDB

Sosyal-2 Ee e eaBcdbDCABAEADdACDeeBaAECBaDbBbCdDb      

Cevap Anahtarı A EBDADBDBACDDCABAEADCACDACBEAECBDDABCCADDBDBCEA
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 9 63

Edebiyat 24 14 6 58

CÜMLE TAMAMLAMA 1 0 1 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI ESERLERİ 1 0 0 0
ŞİİR İNCELEME 2 2 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
NAZIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATINDA NESİR 1 1 0 100
İSLAMİ DÖNEM TÜRK EDEBİYATI ESERLERİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARI 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN DÖNEMİ SANATÇILARI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT YORUMU 1 0 1 0
BAĞIMSIZ ŞAİRLER 1 0 1 0
POSTMODERN ROMAN 1 1 0 100
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ ÖYKÜCÜLERİ 1 1 0 100
II. YENİ ŞİİRİ 1 0 0 0
ÖZ ŞİİR 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİR ANLAYIŞLARI 1 0 1 0
EDEBİ AKIMLAR 1 0 0 0

Tarih-1 10 7 2 70

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETELERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞLAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
XX. YUZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 3 2 0 67

Coğrafya-1 6 4 1 67

DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 0 1 0
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI, ŞEHİRLEŞME, SANAYİ VE GÖÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE SANAYİNİN DAĞILIŞI 1 0 0 0
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİNDE  ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 1 1 0 100
ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARI 1 1 0 100

Sosyal-2 46 22 16 48

Tarih-2 11 2 7 18

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-2 11 10 1 91

BİYOÇEŞİTLİLİK, CANLILARIN YERYÜZÜNE DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 1 0 100
TÜRKİYE'NİN NÜFUS PROJEKSİYONU 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE ENERJİ KAYNAKLARININ DAĞILIŞI 1 1 0 100
TURİZM 1 1 0 100
KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 1 1 0 100
KALKINMA PROJELERİ 1 1 0 100
GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIMININ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1 1 0 100
DOĞAL ÇEVRENİN SINIRLILIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 1 1 0 100

Felsefe 6 3 3 50

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİNDE ÖNE ÇIKAN KONULAR VE GÖRÜŞLER 1 1 0 100
İSLAM FELSEFESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖNE ÇIKAN PROBLEMLERİ 1 0 1 0
AHLAK FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
PSİKOLOJİ 1. ÜNİTE PSİKOLOJİNİN BİLİM DALI OLMA SÜRECİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE ALGI VE ALGIYI ETKİLEYEN ETKENLER 1 0 1 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE SOSYAL BİLİŞ VE SOSYAL ETKİ TÜRLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 4 2 67

SOSYOLOJİ 3. ÜNİTE TOPLUMSAL ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
SOSYOLOJİ 2. ÜNİTE TOPLUMSAL STATÜ, ROL VE SAYGINLIK 1 1 0 100
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 1 0 100
MANTIK 2. ÜNİTE ÖNERME --ÇIKARIM 1 0 1 0
MANTIK 4. ÜNİTE NİCELEME MANTIĞI 1 1 0 100
MANTIK 2. ÜNİTE KAVRAM VE TERİM 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İNANÇ İLE İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE VE YAŞAM BOYU GELİŞİM 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 4. ÜNİTE TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 0 0 0
MANTIK 1. ÜNİTE DOĞRU DÜŞÜNME VE AKIL İLKİLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR KAN 12 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
170,740 189,550 7 18 18 75 6999

Puanı Hesaplanan: 20 20 109 12174

SAY
137,171 245,350 2 21 21 489 26338

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
227,465 200,930 3 11 11 160 8398

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 8 39 39 534 33675

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 15 10,78 27

TYT Sosyal 20 10 5 8,70 44

TYT Matematik 40 7 5 5,33 13

TYT Fen 20 7 5 5,97 30

Edebiyat 24 15 4 14,00 58 10,31 11,69 8,58

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 3,94 4,23 2,78

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,44 2,88 2,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 17,50 44 17,69 18,80 13,43

Matematik-2 40 6 4 5,00 13 2,81 5,11 12,67

Toplam: 280 64 45 53,27 19 67,26 61,68 81,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCEADAACDC eEecE EE  d C c d AC bedA aDB

Cevap Anahtarı A DCEADAACDCBBECAEDEEBDBACEABBBACBDACABEDB

Matematik  BcDE D    c     C    e         a E     

Cevap Anahtarı A ABEDECDCAEAABBDEDCEBEECACDBBEADBCCEDACEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40
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80

EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 50

Edebiyat 24 15 4 63

CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI ESERLERİ 1 1 0 100
ŞİİR İNCELEME 2 2 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
NAZIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATINDA NESİR 1 0 0 0
İSLAMİ DÖNEM TÜRK EDEBİYATI ESERLERİ 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARI 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN DÖNEMİ SANATÇILARI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT YORUMU 1 0 1 0
BAĞIMSIZ ŞAİRLER 1 1 0 100
POSTMODERN ROMAN 1 0 0 0
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ ÖYKÜCÜLERİ 1 1 0 100
II. YENİ ŞİİRİ 1 0 0 0
ÖZ ŞİİR 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİR ANLAYIŞLARI 1 0 0 0
EDEBİ AKIMLAR 1 1 0 100

Tarih-1 10 2 4 20

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETELERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞLAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
XX. YUZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 3 0 2 0

Coğrafya-1 6 3 2 50

DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 0 1 0
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI, ŞEHİRLEŞME, SANAYİ VE GÖÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE SANAYİNİN DAĞILIŞI 1 0 0 0
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİNDE  ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 1 1 0 100
ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARI 1 1 0 100

Matematik 40 6 4 15

Matematik-2 40 6 4 15

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
KARTEZYEN ÇARPIM 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PARABOL 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
LİMİT 1 1 0 100
SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATLAMA UZUNLUK 1 0 0 0
NOKTA ANALİTİĞİ 1 0 1 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 1 0 100
DOĞRU ANALİTİĞİ 1 0 0 0
DAİRE ALAN 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
ÇEMBER ANALİTİĞİ 1 0 0 0
KATI CİSİM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR KURU 53 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
273,993 189,550 4 10 10 18 933

Puanı Hesaplanan: 20 20 109 12174

EA
218,048 200,930 5 15 15 201 10384

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 8 39 39 534 33675

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 18 16,50 41

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Edebiyat 24 12 6 10,50 44 10,31 11,69 8,58

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,94 4,23 2,78

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,44 2,88 2,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 12 18,00 45 17,69 18,80 13,43

Tarih-2 11 4 6 2,50 23 3,21 4,03 1,73

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 8,62 7,44 3,63

Felsefe 6 5 1 4,75 79 3,33 1,95 1,01

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 1,50 1,23 0,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,58 3,08 1,04

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 23 14 19,50 49 19,25 17,73 8,08

Toplam: 280 82 59 67,25 24 67,26 61,68 81,68

Edebiyat-Sosyal-1 CcDD dCDAeEaBaaCA     CBdBBEcBb CAeAaBaD

Cevap Anahtarı B CEDDAACDABECBEDCABDEEACBBBBEABDACACABBED

Sosyal-2 ADE baAdeabDCAeEBAeADCCBDeECaA dBbCAc Da      

Cevap Anahtarı B ADEBDBACBDDDCAAEBACADCCBDAECEADABDCABCDDBDEABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 12 53

Edebiyat 24 12 6 50

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 2 0 2 0
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI ESERLERİ 1 0 0 0
ŞİİR İNCELEME 2 2 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
İSLAMİ DÖNEM TÜRK EDEBİYATI ESERLERİ 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARI 1 1 0 100
NAZIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATINDA NESİR 1 1 0 100
BAĞIMSIZ ŞAİRLER 1 0 1 0
POSTMODERN ROMAN 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN DÖNEMİ SANATÇILARI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT YORUMU 1 1 0 100
II. YENİ ŞİİRİ 1 0 0 0
ÖZ ŞİİR 1 0 0 0
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ÖYKÜCÜLERİ 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİR ANLAYIŞLARI 1 0 0 0
EDEBİ AKIMLAR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR 1 1 0 100

Tarih-1 10 6 3 60

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETELERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞLAR VE ASKERLER 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 3 2 1 67
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
XX. YUZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 3 3 50

DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 0 1 0
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI, ŞEHİRLEŞME, SANAYİ VE GÖÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE SANAYİNİN DAĞILIŞI 1 0 1 0
ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARI 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİNDE  ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 1 1 0 100

Sosyal-2 46 23 14 50

Tarih-2 11 4 6 36

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 9 2 82

BİYOÇEŞİTLİLİK, CANLILARIN YERYÜZÜNE DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 1 0 100
TÜRKİYE'NİN NÜFUS PROJEKSİYONU 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE ENERJİ KAYNAKLARININ DAĞILIŞI 1 0 1 0
TURİZM 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIMININ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1 1 0 100
DOĞAL ÇEVRENİN SINIRLILIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 1 0 1 0
KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 1 1 0 100
KALKINMA PROJELERİ 1 1 0 100
GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Felsefe 6 5 1 83

AHLAK FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ 1. ÜNİTE PSİKOLOJİNİN BİLİM DALI OLMA SÜRECİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİNDE ÖNE ÇIKAN KONULAR VE GÖRÜŞLER 1 1 0 100
İSLAM FELSEFESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖNE ÇIKAN PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 3. ÜNİTE TOPLUMSAL ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
SOSYOLOJİ 2. ÜNİTE TOPLUMSAL STATÜ, ROL VE SAYGINLIK 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 2 3 33

PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE ALGI VE ALGIYI ETKİLEYEN ETKENLER 1 0 1 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE SOSYAL BİLİŞ VE SOSYAL ETKİ TÜRLERİ 1 1 0 100
MANTIK 4. ÜNİTE NİCELEME MANTIĞI 1 0 0 0
MANTIK 2. ÜNİTE KAVRAM VE TERİM 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 1 0 100
MANTIK 2. ÜNİTE ÖNERME --ÇIKARIM 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İNANÇ İLE İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 0 0 0
MANTIK 1. ÜNİTE DOĞRU DÜŞÜNME VE AKIL İLKİLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE VE YAŞAM BOYU GELİŞİM 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 4. ÜNİTE TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE KARAKUŞ 52 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
216,305 189,550 6 15 15 40 3107

Puanı Hesaplanan: 20 20 109 12174

EA
159,152 200,930 8 22 22 455 24938

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 8 39 39 534 33675

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 15 10,78 27

TYT Sosyal 20 10 5 8,70 44

TYT Matematik 40 7 5 5,33 13

TYT Fen 20 7 5 5,97 30

Edebiyat 24 5 4 4,00 17 10,31 11,69 8,58

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 3,94 4,23 2,78

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 3,44 2,88 2,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 11 6,25 16 17,69 18,80 13,43

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 3,21 4,03 1,73

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 8,62 7,44 3,63

Felsefe 6 3 2 2,50 42 3,33 1,95 1,01

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 1,50 1,23 0,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,58 3,08 1,04

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 18 11 15,25 38 19,25 17,73 8,08

Toplam: 280 65 53 52,27 19 67,26 61,68 81,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCcb  A       c D c    CEb d   ebAdd aDB

Cevap Anahtarı A DCEADAACDCBBECAEDEEBDBACEABBBACBDACABEDB

Sosyal-2 c  AbB BA aDaAB EcD AC dbBEAcC   cBbCdD       

Cevap Anahtarı A EBDADBDBACDDCABAEADCACDACBEAECBDDABCCADDBDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 11 23

Edebiyat 24 5 4 21

CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI ESERLERİ 1 0 0 0
ŞİİR İNCELEME 2 1 0 50
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
NAZIM BİÇİMLERİ 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATINDA NESİR 1 0 0 0
İSLAMİ DÖNEM TÜRK EDEBİYATI ESERLERİ 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARI 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN DÖNEMİ SANATÇILARI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT YORUMU 1 0 1 0
BAĞIMSIZ ŞAİRLER 1 0 0 0
POSTMODERN ROMAN 1 1 0 100
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ÖYKÜCÜLERİ 1 0 1 0
II. YENİ ŞİİRİ 1 0 0 0
ÖZ ŞİİR 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİR ANLAYIŞLARI 1 0 0 0
EDEBİ AKIMLAR 1 1 0 100

Tarih-1 10 2 4 20

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETELERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞLAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
XX. YUZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 3 1 2 33

Coğrafya-1 6 2 3 33

DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 0 1 0
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI, ŞEHİRLEŞME, SANAYİ VE GÖÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE SANAYİNİN DAĞILIŞI 1 0 0 0
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİNDE  ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 1 1 0 100
ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARI 1 1 0 100

Sosyal-2 46 18 11 39

Tarih-2 11 4 3 36

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 1 0

Coğrafya-2 11 7 2 64

BİYOÇEŞİTLİLİK, CANLILARIN YERYÜZÜNE DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 0 1 0
TÜRKİYE'NİN NÜFUS PROJEKSİYONU 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE ENERJİ KAYNAKLARININ DAĞILIŞI 1 0 0 0
TURİZM 1 1 0 100
KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 1 0 1 0
KALKINMA PROJELERİ 1 1 0 100
GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIMININ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1 1 0 100
DOĞAL ÇEVRENİN SINIRLILIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 1 1 0 100

Felsefe 6 3 2 50

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİNDE ÖNE ÇIKAN KONULAR VE GÖRÜŞLER 1 0 0 0
İSLAM FELSEFESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖNE ÇIKAN PROBLEMLERİ 1 0 1 0
AHLAK FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
PSİKOLOJİ 1. ÜNİTE PSİKOLOJİNİN BİLİM DALI OLMA SÜRECİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE ALGI VE ALGIYI ETKİLEYEN ETKENLER 1 1 0 100
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE SOSYAL BİLİŞ VE SOSYAL ETKİ TÜRLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 1 2 17

SOSYOLOJİ 3. ÜNİTE TOPLUMSAL ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 2. ÜNİTE TOPLUMSAL STATÜ, ROL VE SAYGINLIK 1 1 0 100
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 0 0 0
MANTIK 2. ÜNİTE ÖNERME --ÇIKARIM 1 0 0 0
MANTIK 4. ÜNİTE NİCELEME MANTIĞI 1 0 0 0
MANTIK 2. ÜNİTE KAVRAM VE TERİM 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İNANÇ İLE İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE VE YAŞAM BOYU GELİŞİM 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 4. ÜNİTE TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 0 0 0
MANTIK 1. ÜNİTE DOĞRU DÜŞÜNME VE AKIL İLKİLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KAYAALP 46 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
264,835 189,550 5 11 11 21 1135

Puanı Hesaplanan: 20 20 109 12174

EA
222,510 200,930 4 13 13 181 9415

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 8 39 39 534 33675

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 12 18,00 45

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 3 1 2,75 14

Edebiyat 24 10 4 9,00 38 10,31 11,69 8,58

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,94 4,23 2,78

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,44 2,88 2,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 8 18,00 45 17,69 18,80 13,43

Tarih-2 11 3 6 1,50 14 3,21 4,03 1,73

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 8,62 7,44 3,63

Felsefe 6 5 1 4,75 79 3,33 1,95 1,01

Felsefe Grubu 6 1 5 -0,25 -4 1,50 1,23 0,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 2,58 3,08 1,04

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 21 15 17,25 43 19,25 17,73 8,08

Toplam: 280 80 39 70,25 25 67,26 61,68 81,68

Edebiyat-Sosyal-1 bcDD ACDA E   b c  EE C BddEd  ACcCABBED

Cevap Anahtarı B CEDDAACDABECBEDCABDEEACBBBBEABDACACABBED

Sosyal-2 ADcaD  dcabDCAAcBACbDCCBDeECaeDdacCeB D       

Cevap Anahtarı B ADEBDBACBDDDCAAEBACADCCBDAECEADABDCABCDDBDEABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 8 50

Edebiyat 24 10 4 42

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI ESERLERİ 1 0 0 0
ŞİİR İNCELEME 2 2 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
İSLAMİ DÖNEM TÜRK EDEBİYATI ESERLERİ 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARI 1 1 0 100
NAZIM BİÇİMLERİ 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATINDA NESİR 1 0 0 0
BAĞIMSIZ ŞAİRLER 1 0 0 0
POSTMODERN ROMAN 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN DÖNEMİ SANATÇILARI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT YORUMU 1 0 1 0
II. YENİ ŞİİRİ 1 0 0 0
ÖZ ŞİİR 1 0 0 0
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ ÖYKÜCÜLERİ 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİR ANLAYIŞLARI 1 0 0 0
EDEBİ AKIMLAR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR 1 0 0 0

Tarih-1 10 4 4 40

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETELERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞLAR VE ASKERLER 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 3 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
XX. YUZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 1 0 100
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI, ŞEHİRLEŞME, SANAYİ VE GÖÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE SANAYİNİN DAĞILIŞI 1 1 0 100
ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARI 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİNDE  ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 1 1 0 100

Sosyal-2 46 21 15 46

Tarih-2 11 3 6 27

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 9 2 82

BİYOÇEŞİTLİLİK, CANLILARIN YERYÜZÜNE DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 1 0 100
TÜRKİYE'NİN NÜFUS PROJEKSİYONU 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE ENERJİ KAYNAKLARININ DAĞILIŞI 1 1 0 100
TURİZM 1 0 1 0
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIMININ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1 1 0 100
DOĞAL ÇEVRENİN SINIRLILIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 1 1 0 100
KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 1 0 1 0
KALKINMA PROJELERİ 1 1 0 100
GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Felsefe 6 5 1 83

AHLAK FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ 1. ÜNİTE PSİKOLOJİNİN BİLİM DALI OLMA SÜRECİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİNDE ÖNE ÇIKAN KONULAR VE GÖRÜŞLER 1 1 0 100
İSLAM FELSEFESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖNE ÇIKAN PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 3. ÜNİTE TOPLUMSAL ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
SOSYOLOJİ 2. ÜNİTE TOPLUMSAL STATÜ, ROL VE SAYGINLIK 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 1 5 17

PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE ALGI VE ALGIYI ETKİLEYEN ETKENLER 1 0 1 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE SOSYAL BİLİŞ VE SOSYAL ETKİ TÜRLERİ 1 0 1 0
MANTIK 4. ÜNİTE NİCELEME MANTIĞI 1 1 0 100
MANTIK 2. ÜNİTE KAVRAM VE TERİM 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 0 1 0
MANTIK 2. ÜNİTE ÖNERME --ÇIKARIM 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İNANÇ İLE İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 0 0 0
MANTIK 1. ÜNİTE DOĞRU DÜŞÜNME VE AKIL İLKİLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE VE YAŞAM BOYU GELİŞİM 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 4. ÜNİTE TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÖZEN 4 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,500 189,550 8 20 20 84 7965

Puanı Hesaplanan: 20 20 109 12174

EA
198,825 200,930 7 19 19 294 14969

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 8 39 39 534 33675

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 15 10,78 27

TYT Sosyal 20 10 5 8,70 44

TYT Matematik 40 7 5 5,33 13

TYT Fen 20 7 5 5,97 30

Edebiyat 24 11 6 9,50 40 10,31 11,69 8,58

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 3,94 4,23 2,78

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,44 2,88 2,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 14 14,50 36 17,69 18,80 13,43

Matematik-2 40 0 5 -1,25 -3 2,81 5,11 12,67

Toplam: 280 56 50 44,02 16 67,26 61,68 81,68

Edebiyat-Sosyal-1 CEabAACDA a e D Aa  E CdB ddAebAbedABBaD

Cevap Anahtarı B CEDDAACDABECBEDCABDEEACBBBBEABDACACABBED

Matematik   dedd    b                             

Cevap Anahtarı B AEBDCEDACEAABBEDDCEBECEADCBEBADBCCDECAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 14 45

Edebiyat 24 11 6 46

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI ESERLERİ 1 1 0 100
ŞİİR İNCELEME 2 2 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
İSLAMİ DÖNEM TÜRK EDEBİYATI ESERLERİ 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARI 1 0 1 0
NAZIM BİÇİMLERİ 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATINDA NESİR 1 0 1 0
BAĞIMSIZ ŞAİRLER 1 0 0 0
POSTMODERN ROMAN 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN DÖNEMİ SANATÇILARI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT YORUMU 1 1 0 100
II. YENİ ŞİİRİ 1 0 1 0
ÖZ ŞİİR 1 0 0 0
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ÖYKÜCÜLERİ 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİR ANLAYIŞLARI 1 0 0 0
EDEBİ AKIMLAR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR 1 0 1 0

Tarih-1 10 3 6 30

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETELERİ 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞLAR VE ASKERLER 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 3 0 3 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
XX. YUZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 4 2 67

DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 0 1 0
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI, ŞEHİRLEŞME, SANAYİ VE GÖÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE SANAYİNİN DAĞILIŞI 1 1 0 100
ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARI 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİNDE  ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 1 1 0 100

Matematik 40 0 5 0

Matematik-2 40 0 5 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 1 0 1 0
KARTEZYEN ÇARPIM 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
PARABOL 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
LİMİT 1 0 0 0
SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATLAMA UZUNLUK 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
NOKTA ANALİTİĞİ 1 0 0 0
DOĞRU ANALİTİĞİ 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
DAİRE ALAN 1 0 0 0
KATI CİSİM 1 0 0 0
ÇEMBER ANALİTİĞİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM BOZDAĞ 56 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
278,958 189,550 3 8 8 15 838

Puanı Hesaplanan: 20 20 109 12174

SAY
131,145 245,350 3 26 26 498 27242

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
217,423 200,930 6 16 16 203 10526

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 8 39 39 534 33675

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 19 15,25 38

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Edebiyat 24 11 8 9,00 38 10,31 11,69 8,58

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,94 4,23 2,78

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,44 2,88 2,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 13 16,75 42 17,69 18,80 13,43

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 3,21 4,03 1,73

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 8,62 7,44 3,63

Felsefe 6 3 3 2,25 38 3,33 1,95 1,01

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 1,50 1,23 0,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,58 3,08 1,04

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 24 12 21,00 53 19,25 17,73 8,08

Matematik-2 40 2 0 2,00 5 2,81 5,11 12,67

Toplam: 280 84 53 70,75 25 67,26 61,68 81,68

Edebiyat-Sosyal-1 bcDD ACDAdE Babac  EE CdBBBE  DAdcdbdBED

Cevap Anahtarı B CEDDAACDABECBEDCABDEEACBBBBEABDACACABBED

Sosyal-2 ADE  BAeeabDCAbEBACADCCBDecbaA eBDCAc Da      

Cevap Anahtarı B ADEBDBACBDDDCAAEBACADCCBDAECEADABDCABCDDBDEABC

Matematik      ED                                 

Cevap Anahtarı B AEBDCEDACEAABBEDDCEBECEADCBEBADBCCDECAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 13 50

Edebiyat 24 11 8 46

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI ESERLERİ 1 0 0 0
ŞİİR İNCELEME 2 2 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
İSLAMİ DÖNEM TÜRK EDEBİYATI ESERLERİ 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARI 1 1 0 100
NAZIM BİÇİMLERİ 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATINDA NESİR 1 1 0 100
BAĞIMSIZ ŞAİRLER 1 0 1 0
POSTMODERN ROMAN 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN DÖNEMİ SANATÇILARI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT YORUMU 1 0 1 0
II. YENİ ŞİİRİ 1 0 0 0
ÖZ ŞİİR 1 0 0 0
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ ÖYKÜCÜLERİ 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİR ANLAYIŞLARI 1 0 0 0
EDEBİ AKIMLAR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR 1 0 1 0

Tarih-1 10 6 2 60

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETELERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞLAR VE ASKERLER 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 3 1 1 33
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
XX. YUZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 3 3 50

DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 0 1 0
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI, ŞEHİRLEŞME, SANAYİ VE GÖÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE SANAYİNİN DAĞILIŞI 1 0 1 0
ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARI 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİNDE  ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 1 1 0 100

Sosyal-2 46 24 12 52

Tarih-2 11 5 4 45

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 10 1 91

BİYOÇEŞİTLİLİK, CANLILARIN YERYÜZÜNE DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 1 0 100
TÜRKİYE'NİN NÜFUS PROJEKSİYONU 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE ENERJİ KAYNAKLARININ DAĞILIŞI 1 0 1 0
TURİZM 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIMININ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1 1 0 100
DOĞAL ÇEVRENİN SINIRLILIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 1 1 0 100
KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 1 1 0 100
KALKINMA PROJELERİ 1 1 0 100
GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Felsefe 6 3 3 50

AHLAK FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ 1. ÜNİTE PSİKOLOJİNİN BİLİM DALI OLMA SÜRECİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİNDE ÖNE ÇIKAN KONULAR VE GÖRÜŞLER 1 1 0 100
İSLAM FELSEFESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖNE ÇIKAN PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 3. ÜNİTE TOPLUMSAL ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 2. ÜNİTE TOPLUMSAL STATÜ, ROL VE SAYGINLIK 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 3 2 50

PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE ALGI VE ALGIYI ETKİLEYEN ETKENLER 1 0 1 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE SOSYAL BİLİŞ VE SOSYAL ETKİ TÜRLERİ 1 1 0 100
MANTIK 4. ÜNİTE NİCELEME MANTIĞI 1 0 0 0
MANTIK 2. ÜNİTE KAVRAM VE TERİM 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 1 0 100
MANTIK 2. ÜNİTE ÖNERME --ÇIKARIM 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İNANÇ İLE İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 0 0 0
MANTIK 1. ÜNİTE DOĞRU DÜŞÜNME VE AKIL İLKİLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE VE YAŞAM BOYU GELİŞİM 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 4. ÜNİTE TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0

Matematik 40 2 0 5

Matematik-2 40 2 0 5

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 1 0 0 0
KARTEZYEN ÇARPIM 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
PARABOL 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TEKELEK 111 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
313,270 189,550 2 3 3 7 381

Puanı Hesaplanan: 20 20 109 12174

EA
263,723 200,930 2 3 3 46 3140

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 11 39 39 534 33675

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 16 16,00 40

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1

TYT Fen 20 5 5 3,75 19

Edebiyat 24 18 5 16,75 70 13,93 11,69 8,58

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,80 4,23 2,78

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 2,77 2,88 2,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 9 26,75 67 21,50 18,80 13,43

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 5,03 4,03 1,73

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 7,47 7,44 3,63

Felsefe 6 4 2 3,50 58 1,25 1,95 1,01

Felsefe Grubu 6 1 4 0,00 0 1,22 1,23 0,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,75 3,08 1,04

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 25 13 21,75 54 18,72 17,73 8,08

Toplam: 280 93 54 79,50 28 65,67 61,68 81,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCEADAAbDCcBE bEDaEBDBdCEABBcACBbAdAB Dc

Cevap Anahtarı A DCEADAACDCBBECAEDEEBDBACEABBBACBDACABEDB

Sosyal-2 EBDeDBaBACDDCA bEbDCdeDeCBaAcbBe baCCADD      

Cevap Anahtarı A EBDADBDBACDDCABAEADCACDACBEAECBDDABCCADDBDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 9 73

Edebiyat 24 18 5 75

CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI ESERLERİ 1 1 0 100
ŞİİR İNCELEME 2 1 1 50
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
NAZIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATINDA NESİR 1 0 1 0
İSLAMİ DÖNEM TÜRK EDEBİYATI ESERLERİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARI 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN DÖNEMİ SANATÇILARI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT YORUMU 1 0 1 0
BAĞIMSIZ ŞAİRLER 1 1 0 100
POSTMODERN ROMAN 1 1 0 100
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ÖYKÜCÜLERİ 1 1 0 100
II. YENİ ŞİİRİ 1 1 0 100
ÖZ ŞİİR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİR ANLAYIŞLARI 1 0 1 0
EDEBİ AKIMLAR 1 1 0 100

Tarih-1 10 8 2 80

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETELERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞLAR VE ASKERLER 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
XX. YUZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 3 2 1 67

Coğrafya-1 6 3 2 50

DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 0 1 0
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI, ŞEHİRLEŞME, SANAYİ VE GÖÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE SANAYİNİN DAĞILIŞI 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 0 0 0
ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİNDE  ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 1 1 0 100
ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARI 1 0 1 0

Sosyal-2 46 25 13 54

Tarih-2 11 9 2 82

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-2 11 6 4 55

BİYOÇEŞİTLİLİK, CANLILARIN YERYÜZÜNE DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 1 0 100
TÜRKİYE'NİN NÜFUS PROJEKSİYONU 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE ENERJİ KAYNAKLARININ DAĞILIŞI 1 0 1 0
TURİZM 1 1 0 100
KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 1 0 1 0
KALKINMA PROJELERİ 1 1 0 100
GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIMININ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1 0 1 0
DOĞAL ÇEVRENİN SINIRLILIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 1 0 1 0

Felsefe 6 4 2 67

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİNDE ÖNE ÇIKAN KONULAR VE GÖRÜŞLER 1 1 0 100
İSLAM FELSEFESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖNE ÇIKAN PROBLEMLERİ 1 0 1 0
AHLAK FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ 1. ÜNİTE PSİKOLOJİNİN BİLİM DALI OLMA SÜRECİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE ALGI VE ALGIYI ETKİLEYEN ETKENLER 1 0 1 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE SOSYAL BİLİŞ VE SOSYAL ETKİ TÜRLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 1 4 17

SOSYOLOJİ 3. ÜNİTE TOPLUMSAL ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 2. ÜNİTE TOPLUMSAL STATÜ, ROL VE SAYGINLIK 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 1 0 100
MANTIK 2. ÜNİTE ÖNERME --ÇIKARIM 1 0 1 0
MANTIK 4. ÜNİTE NİCELEME MANTIĞI 1 0 0 0
MANTIK 2. ÜNİTE KAVRAM VE TERİM 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İNANÇ İLE İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE VE YAŞAM BOYU GELİŞİM 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 4. ÜNİTE TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 0 0 0
MANTIK 1. ÜNİTE DOĞRU DÜŞÜNME VE AKIL İLKİLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE BLDRCN 69 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
250,860 189,550 7 12 12 23 1479

Puanı Hesaplanan: 20 20 109 12174

EA
229,825 200,930 8 10 10 148 7926

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 11 39 39 534 33675

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 11 14 7,50 19

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3

TYT Fen 20 7 5 5,75 29

Edebiyat 24 15 5 13,75 57 13,93 11,69 8,58

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,80 4,23 2,78

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 2,77 2,88 2,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 12 21,00 53 21,50 18,80 13,43

Tarih-2 11 2 5 0,75 7 5,03 4,03 1,73

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 7,47 7,44 3,63

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 1,25 1,95 1,01

Felsefe Grubu 6 2 4 1,00 17 1,22 1,23 0,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,75 3,08 1,04

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 18 17 13,75 34 18,72 17,73 8,08

Toplam: 280 75 58 60,50 22 65,67 61,68 81,68

Edebiyat-Sosyal-1 CEDDeACDbBae Ec ABDEE C BBcEABDAecdcaBaD

Cevap Anahtarı B CEDDAACDABECBEDCABDEEACBBBBEABDACACABBED

Sosyal-2 eeEdDd    aDCAAEBA cDCeebAbbaADeacCdcCDD      

Cevap Anahtarı B ADEBDBACBDDDCAAEBACADCCBDAECEADABDCABCDDBDEABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 12 60

Edebiyat 24 15 5 63

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI ESERLERİ 1 0 1 0
ŞİİR İNCELEME 2 1 1 50
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
İSLAMİ DÖNEM TÜRK EDEBİYATI ESERLERİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARI 1 0 1 0
NAZIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATINDA NESİR 1 0 0 0
BAĞIMSIZ ŞAİRLER 1 1 0 100
POSTMODERN ROMAN 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN DÖNEMİ SANATÇILARI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT YORUMU 1 1 0 100
II. YENİ ŞİİRİ 1 1 0 100
ÖZ ŞİİR 1 1 0 100
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ ÖYKÜCÜLERİ 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİR ANLAYIŞLARI 1 0 0 0
EDEBİ AKIMLAR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR 1 0 0 0

Tarih-1 10 7 3 70

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETELERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞLAR VE ASKERLER 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 3 2 1 67
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
XX. YUZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 2 4 33

DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 0 1 0
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI, ŞEHİRLEŞME, SANAYİ VE GÖÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE SANAYİNİN DAĞILIŞI 1 0 1 0
ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARI 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİNDE  ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 1 1 0 100

Sosyal-2 46 18 17 39

Tarih-2 11 2 5 18

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 9 1 82

BİYOÇEŞİTLİLİK, CANLILARIN YERYÜZÜNE DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 1 0 100
TÜRKİYE'NİN NÜFUS PROJEKSİYONU 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE ENERJİ KAYNAKLARININ DAĞILIŞI 1 1 0 100
TURİZM 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIMININ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1 1 0 100
DOĞAL ÇEVRENİN SINIRLILIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 1 0 0 0
KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 1 0 1 0
KALKINMA PROJELERİ 1 1 0 100
GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Felsefe 6 1 5 17

AHLAK FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
PSİKOLOJİ 1. ÜNİTE PSİKOLOJİNİN BİLİM DALI OLMA SÜRECİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİNDE ÖNE ÇIKAN KONULAR VE GÖRÜŞLER 1 0 1 0
İSLAM FELSEFESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖNE ÇIKAN PROBLEMLERİ 1 1 0 100
SOSYOLOJİ 3. ÜNİTE TOPLUMSAL ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 2. ÜNİTE TOPLUMSAL STATÜ, ROL VE SAYGINLIK 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 2 4 33

PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE ALGI VE ALGIYI ETKİLEYEN ETKENLER 1 0 1 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE SOSYAL BİLİŞ VE SOSYAL ETKİ TÜRLERİ 1 1 0 100
MANTIK 4. ÜNİTE NİCELEME MANTIĞI 1 1 0 100
MANTIK 2. ÜNİTE KAVRAM VE TERİM 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 0 1 0
MANTIK 2. ÜNİTE ÖNERME --ÇIKARIM 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İNANÇ İLE İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 0 0 0
MANTIK 1. ÜNİTE DOĞRU DÜŞÜNME VE AKIL İLKİLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE VE YAŞAM BOYU GELİŞİM 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 4. ÜNİTE TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FB YAREN POLAT 22 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
276,200 189,550 6 9 9 16 892

Puanı Hesaplanan: 20 20 109 12174

SAY
134,584 245,350 1 23 23 491 26723

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
242,770 200,930 5 7 7 99 5641

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 11 39 39 534 33675

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 15 10,78 27

TYT Sosyal 20 10 5 8,70 44

TYT Matematik 40 7 5 5,33 13

TYT Fen 20 7 5 5,97 30

Edebiyat 24 14 2 13,50 56 13,93 11,69 8,58

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,80 4,23 2,78

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,77 2,88 2,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 8 21,00 53 21,50 18,80 13,43

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 5,03 4,03 1,73

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 7,47 7,44 3,63

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 1,25 1,95 1,01

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 1,22 1,23 0,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,75 3,08 1,04

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 22 16 18,00 45 18,72 17,73 8,08

Matematik-2 40 4 1 3,75 9 3,40 5,11 12,67

Toplam: 280 87 56 73,52 26 65,67 61,68 81,68

Edebiyat-Sosyal-1 CcbD A DABECBE  AB  E C dc EABDAbAdcBBaD

Cevap Anahtarı B CEDDAACDABECBEDCABDEEACBBBBEABDACACABBED

Sosyal-2 eaEBDBbC  baCAAEabCADCbcDecbaADeBcCAcCDD      

Cevap Anahtarı B ADEBDBACBDDDCAAEBACADCCBDAECEADABDCABCDDBDEABC

Matematik   B  ED    Aa                           

Cevap Anahtarı B AEBDCEDACEAABBEDDCEBECEADCBEBADBCCDECAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 8 58

Edebiyat 24 14 2 58

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI ESERLERİ 1 0 0 0
ŞİİR İNCELEME 2 1 0 50
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
İSLAMİ DÖNEM TÜRK EDEBİYATI ESERLERİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARI 1 1 0 100
NAZIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATINDA NESİR 1 1 0 100
BAĞIMSIZ ŞAİRLER 1 1 0 100
POSTMODERN ROMAN 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN DÖNEMİ SANATÇILARI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT YORUMU 1 1 0 100
II. YENİ ŞİİRİ 1 1 0 100
ÖZ ŞİİR 1 0 0 0
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ÖYKÜCÜLERİ 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİR ANLAYIŞLARI 1 0 0 0
EDEBİ AKIMLAR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR 1 0 0 0

Tarih-1 10 6 3 60

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETELERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞLAR VE ASKERLER 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 3 3 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
XX. YUZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 3 3 50

DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 0 1 0
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI, ŞEHİRLEŞME, SANAYİ VE GÖÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE SANAYİNİN DAĞILIŞI 1 1 0 100
ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARI 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİNDE  ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 1 1 0 100

Sosyal-2 46 22 16 48

Tarih-2 11 5 4 45

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 8 3 73

BİYOÇEŞİTLİLİK, CANLILARIN YERYÜZÜNE DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 1 0 100
TÜRKİYE'NİN NÜFUS PROJEKSİYONU 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE ENERJİ KAYNAKLARININ DAĞILIŞI 1 1 0 100
TURİZM 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIMININ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1 0 1 0
DOĞAL ÇEVRENİN SINIRLILIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 1 1 0 100
KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 1 1 0 100
KALKINMA PROJELERİ 1 1 0 100
GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Felsefe 6 1 5 17

AHLAK FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
PSİKOLOJİ 1. ÜNİTE PSİKOLOJİNİN BİLİM DALI OLMA SÜRECİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİNDE ÖNE ÇIKAN KONULAR VE GÖRÜŞLER 1 1 0 100
İSLAM FELSEFESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖNE ÇIKAN PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 3. ÜNİTE TOPLUMSAL ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 2. ÜNİTE TOPLUMSAL STATÜ, ROL VE SAYGINLIK 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 3 3 50

PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE ALGI VE ALGIYI ETKİLEYEN ETKENLER 1 0 1 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE SOSYAL BİLİŞ VE SOSYAL ETKİ TÜRLERİ 1 1 0 100
MANTIK 4. ÜNİTE NİCELEME MANTIĞI 1 1 0 100
MANTIK 2. ÜNİTE KAVRAM VE TERİM 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 1 0 100
MANTIK 2. ÜNİTE ÖNERME --ÇIKARIM 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İNANÇ İLE İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 0 0 0
MANTIK 1. ÜNİTE DOĞRU DÜŞÜNME VE AKIL İLKİLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE VE YAŞAM BOYU GELİŞİM 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 4. ÜNİTE TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0

Matematik 40 4 1 10

Matematik-2 40 4 1 10

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 1 1 0 100
KARTEZYEN ÇARPIM 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
PARABOL 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 1 0
BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAFİZE ÇÖMEZ 64 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
234,640 189,550 8 13 13 29 2091

Puanı Hesaplanan: 20 20 109 12174

EA
169,973 200,930 11 20 20 420 22228

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 11 39 39 534 33675

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 21 10,75 27

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 11 12 8,00 33 13,93 11,69 8,58

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 4,80 4,23 2,78

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 2,77 2,88 2,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 18 10,50 26 21,50 18,80 13,43

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 5,03 4,03 1,73

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 7,47 7,44 3,63

Felsefe 6 0 5 -1,25 -21 1,25 1,95 1,01

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 1,22 1,23 0,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,75 3,08 1,04

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 21 14 17,50 44 18,72 17,73 8,08

Toplam: 280 63 64 47,00 17 65,67 61,68 81,68

Edebiyat-Sosyal-1 CdaceAbadBdCBEbbABDaEdC  e  AB  bcdcaB D

Cevap Anahtarı B CEDDAACDABECBEDCABDEEACBBBBEABDACACABBED

Sosyal-2 eDEBDB Cd bDCdAEBACA Cbc dbbaADea CAcCaD      

Cevap Anahtarı B ADEBDBACBDDDCAAEBACADCCBDAECEADABDCABCDDBDEABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 18 38

Edebiyat 24 11 12 46

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 2 1 1 50
CÜMLE TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI ESERLERİ 1 0 1 0
ŞİİR İNCELEME 2 0 2 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
İSLAMİ DÖNEM TÜRK EDEBİYATI ESERLERİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARI 1 0 1 0
NAZIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATINDA NESİR 1 1 0 100
BAĞIMSIZ ŞAİRLER 1 1 0 100
POSTMODERN ROMAN 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN DÖNEMİ SANATÇILARI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT YORUMU 1 1 0 100
II. YENİ ŞİİRİ 1 1 0 100
ÖZ ŞİİR 1 1 0 100
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ÖYKÜCÜLERİ 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİR ANLAYIŞLARI 1 0 1 0
EDEBİ AKIMLAR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR 1 0 0 0

Tarih-1 10 2 3 20

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETELERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞLAR VE ASKERLER 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 3 1 1 33
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
XX. YUZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 2 3 33

DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 0 1 0
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI, ŞEHİRLEŞME, SANAYİ VE GÖÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE SANAYİNİN DAĞILIŞI 1 0 1 0
ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARI 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 0 0 0
ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİNDE  ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 1 1 0 100

Sosyal-2 46 21 14 46

Tarih-2 11 6 3 55

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 9 1 82

BİYOÇEŞİTLİLİK, CANLILARIN YERYÜZÜNE DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 1 0 100
TÜRKİYE'NİN NÜFUS PROJEKSİYONU 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE ENERJİ KAYNAKLARININ DAĞILIŞI 1 1 0 100
TURİZM 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIMININ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1 1 0 100
DOĞAL ÇEVRENİN SINIRLILIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 1 1 0 100
KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 1 1 0 100
KALKINMA PROJELERİ 1 0 0 0
GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Felsefe 6 0 5 0

AHLAK FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
PSİKOLOJİ 1. ÜNİTE PSİKOLOJİNİN BİLİM DALI OLMA SÜRECİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİNDE ÖNE ÇIKAN KONULAR VE GÖRÜŞLER 1 0 0 0
İSLAM FELSEFESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖNE ÇIKAN PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 3. ÜNİTE TOPLUMSAL ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 2. ÜNİTE TOPLUMSAL STATÜ, ROL VE SAYGINLIK 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 2 3 33

PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE ALGI VE ALGIYI ETKİLEYEN ETKENLER 1 0 1 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE SOSYAL BİLİŞ VE SOSYAL ETKİ TÜRLERİ 1 1 0 100
MANTIK 4. ÜNİTE NİCELEME MANTIĞI 1 1 0 100
MANTIK 2. ÜNİTE KAVRAM VE TERİM 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 0 1 0
MANTIK 2. ÜNİTE ÖNERME --ÇIKARIM 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İNANÇ İLE İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 0 0 0
MANTIK 1. ÜNİTE DOĞRU DÜŞÜNME VE AKIL İLKİLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE VE YAŞAM BOYU GELİŞİM 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 4. ÜNİTE TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM SULTAN K LKAN 18 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
167,660 189,550 11 19 19 79 7316

Puanı Hesaplanan: 20 20 109 12174

SAY
134,584 245,350 1 23 23 491 26723

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
219,685 200,930 9 14 14 194 10034

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 11 39 39 534 33675

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 15 10,78 27

TYT Sosyal 20 10 5 8,70 44

TYT Matematik 40 7 5 5,33 13

TYT Fen 20 7 5 5,97 30

Edebiyat 24 14 9 11,75 49 13,93 11,69 8,58

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 4,80 4,23 2,78

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,77 2,88 2,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 18 16,50 41 21,50 18,80 13,43

Matematik-2 40 4 1 3,75 9 3,40 5,11 12,67

Toplam: 280 63 50 51,02 18 65,67 61,68 81,68

Edebiyat-Sosyal-1 bccDe CDABECdEbbABDaEdCBddeEeBbAeAdABBae

Cevap Anahtarı B CEDDAACDABECBEDCABDEEACBBBBEABDACACABBED

Matematik   B  ED    Aa                           

Cevap Anahtarı B AEBDCEDACEAABBEDDCEBECEADCBEBADBCCDECAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 18 53

Edebiyat 24 14 9 58

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 2 0 1 0
CÜMLE TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI ESERLERİ 1 0 1 0
ŞİİR İNCELEME 2 2 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
İSLAMİ DÖNEM TÜRK EDEBİYATI ESERLERİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARI 1 1 0 100
NAZIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATINDA NESİR 1 0 1 0
BAĞIMSIZ ŞAİRLER 1 1 0 100
POSTMODERN ROMAN 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN DÖNEMİ SANATÇILARI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT YORUMU 1 1 0 100
II. YENİ ŞİİRİ 1 1 0 100
ÖZ ŞİİR 1 1 0 100
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ÖYKÜCÜLERİ 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİR ANLAYIŞLARI 1 0 1 0
EDEBİ AKIMLAR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR 1 1 0 100

Tarih-1 10 4 6 40

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETELERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞLAR VE ASKERLER 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 3 2 1 67
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
XX. YUZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 3 3 50

DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 0 1 0
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI, ŞEHİRLEŞME, SANAYİ VE GÖÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE SANAYİNİN DAĞILIŞI 1 1 0 100
ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARI 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİNDE  ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 1 0 1 0

Matematik 40 4 1 10

Matematik-2 40 4 1 10

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 1 1 0 100
KARTEZYEN ÇARPIM 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
PARABOL 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 1 0
BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
LİMİT 1 0 0 0
SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATLAMA UZUNLUK 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
NOKTA ANALİTİĞİ 1 0 0 0
DOĞRU ANALİTİĞİ 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
DAİRE ALAN 1 0 0 0
KATI CİSİM 1 0 0 0
ÇEMBER ANALİTİĞİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA 105 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
302,045 189,550 4 5 5 10 495

Puanı Hesaplanan: 20 20 109 12174

EA
260,360 200,930 3 4 4 52 3457

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 11 39 39 534 33675

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 19 13,25 33

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Edebiyat 24 19 4 18,00 75 13,93 11,69 8,58

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,80 4,23 2,78

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,77 2,88 2,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 9 26,75 67 21,50 18,80 13,43

Tarih-2 11 7 2 6,50 59 5,03 4,03 1,73

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 7,47 7,44 3,63

Felsefe 6 3 3 2,25 38 1,25 1,95 1,01

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 1,22 1,23 0,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 3,75 3,08 1,04

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 23 12 20,00 50 18,72 17,73 8,08

Toplam: 280 85 46 73,50 26 65,67 61,68 81,68

Edebiyat-Sosyal-1 CEaDAACDABECBEb ABDaEdCBdBccABbA AdABBED

Cevap Anahtarı B CEDDAACDABECBEDCABDEEACBBBBEABDACACABBED

Sosyal-2 e EBDBAC DbaCA cd CADCCBDecbaADeBDC cbDD      

Cevap Anahtarı B ADEBDBACBDDDCAAEBACADCCBDAECEADABDCABCDDBDEABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 9 73

Edebiyat 24 19 4 79

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLE TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI ESERLERİ 1 1 0 100
ŞİİR İNCELEME 2 2 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
İSLAMİ DÖNEM TÜRK EDEBİYATI ESERLERİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARI 1 1 0 100
NAZIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATINDA NESİR 1 1 0 100
BAĞIMSIZ ŞAİRLER 1 1 0 100
POSTMODERN ROMAN 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN DÖNEMİ SANATÇILARI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT YORUMU 1 1 0 100
II. YENİ ŞİİRİ 1 1 0 100
ÖZ ŞİİR 1 1 0 100
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ÖYKÜCÜLERİ 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİR ANLAYIŞLARI 1 0 1 0
EDEBİ AKIMLAR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 4 50

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETELERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞLAR VE ASKERLER 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 3 2 1 67
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
XX. YUZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 0 1 0
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI, ŞEHİRLEŞME, SANAYİ VE GÖÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE SANAYİNİN DAĞILIŞI 1 1 0 100
ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARI 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİNDE  ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 1 1 0 100

Sosyal-2 46 23 12 50

Tarih-2 11 7 2 64

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 6 3 55

BİYOÇEŞİTLİLİK, CANLILARIN YERYÜZÜNE DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 1 0 100
TÜRKİYE'NİN NÜFUS PROJEKSİYONU 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE ENERJİ KAYNAKLARININ DAĞILIŞI 1 0 0 0
TURİZM 1 0 1 0
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIMININ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1 0 0 0
DOĞAL ÇEVRENİN SINIRLILIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 1 1 0 100
KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 1 1 0 100
KALKINMA PROJELERİ 1 1 0 100
GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Felsefe 6 3 3 50

AHLAK FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ 1. ÜNİTE PSİKOLOJİNİN BİLİM DALI OLMA SÜRECİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİNDE ÖNE ÇIKAN KONULAR VE GÖRÜŞLER 1 1 0 100
İSLAM FELSEFESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖNE ÇIKAN PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 3. ÜNİTE TOPLUMSAL ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 2. ÜNİTE TOPLUMSAL STATÜ, ROL VE SAYGINLIK 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 4 2 67

PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE ALGI VE ALGIYI ETKİLEYEN ETKENLER 1 0 1 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE SOSYAL BİLİŞ VE SOSYAL ETKİ TÜRLERİ 1 1 0 100
MANTIK 4. ÜNİTE NİCELEME MANTIĞI 1 1 0 100
MANTIK 2. ÜNİTE KAVRAM VE TERİM 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 1 0 100
MANTIK 2. ÜNİTE ÖNERME --ÇIKARIM 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İNANÇ İLE İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 0 0 0
MANTIK 1. ÜNİTE DOĞRU DÜŞÜNME VE AKIL İLKİLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE VE YAŞAM BOYU GELİŞİM 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 4. ÜNİTE TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜCELLA ÇAM 92 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
311,863 189,550 3 4 4 8 394

Puanı Hesaplanan: 20 20 109 12174

EA
248,253 200,930 4 6 6 87 4812

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 11 39 39 534 33675

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 13 22 7,50 19

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 17 4 16,00 67 13,93 11,69 8,58

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,80 4,23 2,78

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,77 2,88 2,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 8 25,00 63 21,50 18,80 13,43

Tarih-2 11 7 2 6,50 59 5,03 4,03 1,73

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 7,47 7,44 3,63

Felsefe 6 4 2 3,50 58 1,25 1,95 1,01

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 1,22 1,23 0,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,75 3,08 1,04

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 26 11 23,25 58 18,72 17,73 8,08

Toplam: 280 82 46 70,50 25 65,67 61,68 81,68

Edebiyat-Sosyal-1 aCEADA CDCBBE AEbaEBD dC AdBaA BbAdABEDB

Cevap Anahtarı A DCEADAACDCBBECAEDEEBDBACEABBBACBDACABEDB

Sosyal-2 EBDe  DBACbaCAd cADCACDeCBaAcbBDDecCCADD      

Cevap Anahtarı A EBDADBDBACDDCABAEADCACDACBEAECBDDABCCADDBDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 8 68

Edebiyat 24 17 4 71

CÜMLE TAMAMLAMA 1 0 1 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI ESERLERİ 1 1 0 100
ŞİİR İNCELEME 2 1 0 50
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
NAZIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATINDA NESİR 1 1 0 100
İSLAMİ DÖNEM TÜRK EDEBİYATI ESERLERİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARI 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN DÖNEMİ SANATÇILARI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT YORUMU 1 1 0 100
BAĞIMSIZ ŞAİRLER 1 1 0 100
POSTMODERN ROMAN 1 0 1 0
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ÖYKÜCÜLERİ 1 1 0 100
II. YENİ ŞİİRİ 1 1 0 100
ÖZ ŞİİR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİR ANLAYIŞLARI 1 0 1 0
EDEBİ AKIMLAR 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 3 50

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETELERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞLAR VE ASKERLER 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
XX. YUZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 3 2 1 67

Coğrafya-1 6 5 1 83

DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 0 1 0
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI, ŞEHİRLEŞME, SANAYİ VE GÖÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE SANAYİNİN DAĞILIŞI 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİNDE  ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 1 1 0 100
ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARI 1 1 0 100

Sosyal-2 46 26 11 57

Tarih-2 11 7 2 64

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-2 11 7 3 64

BİYOÇEŞİTLİLİK, CANLILARIN YERYÜZÜNE DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 1 0 100
TÜRKİYE'NİN NÜFUS PROJEKSİYONU 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE ENERJİ KAYNAKLARININ DAĞILIŞI 1 0 0 0
TURİZM 1 0 1 0
KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 1 1 0 100
KALKINMA PROJELERİ 1 1 0 100
GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIMININ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1 1 0 100
DOĞAL ÇEVRENİN SINIRLILIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 1 1 0 100

Felsefe 6 4 2 67

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİNDE ÖNE ÇIKAN KONULAR VE GÖRÜŞLER 1 1 0 100
İSLAM FELSEFESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖNE ÇIKAN PROBLEMLERİ 1 0 1 0
AHLAK FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ 1. ÜNİTE PSİKOLOJİNİN BİLİM DALI OLMA SÜRECİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE ALGI VE ALGIYI ETKİLEYEN ETKENLER 1 0 1 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE SOSYAL BİLİŞ VE SOSYAL ETKİ TÜRLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 3 3 50

SOSYOLOJİ 3. ÜNİTE TOPLUMSAL ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 2. ÜNİTE TOPLUMSAL STATÜ, ROL VE SAYGINLIK 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 1 0 100
MANTIK 2. ÜNİTE ÖNERME --ÇIKARIM 1 1 0 100
MANTIK 4. ÜNİTE NİCELEME MANTIĞI 1 1 0 100
MANTIK 2. ÜNİTE KAVRAM VE TERİM 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İNANÇ İLE İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE VE YAŞAM BOYU GELİŞİM 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 4. ÜNİTE TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 0 0 0
MANTIK 1. ÜNİTE DOĞRU DÜŞÜNME VE AKIL İLKİLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ORÇAN 77 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,210 189,550 10 16 16 71 6169

Puanı Hesaplanan: 20 20 109 12174

SAY
134,066 245,350 3 25 25 493 26804

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
238,392 200,930 6 8 8 119 6404

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 11 39 39 534 33675

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 15 10,78 27

TYT Sosyal 20 10 5 8,70 44

TYT Matematik 40 7 5 5,33 13

TYT Fen 20 7 5 5,97 30

Edebiyat 24 15 8 13,00 54 13,93 11,69 8,58

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,80 4,23 2,78

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,77 2,88 2,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 15 20,25 51 21,50 18,80 13,43

Matematik-2 40 4 2 3,50 9 3,40 5,11 12,67

Toplam: 280 66 48 54,52 19 65,67 61,68 81,68

Edebiyat-Sosyal-1 cbE DeACDCdBEbAEbaEBDBdCEAdBeAeBbAdABaeB

Cevap Anahtarı A DCEADAACDCBBECAEDEEBDBACEABBBACBDACABEDB

Matematik  B  E Db  A a                           

Cevap Anahtarı A ABEDECDCAEAABBDEDCEBEECACDBBEADBCCEDACEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 15 60

Edebiyat 24 15 8 63

CÜMLE TAMAMLAMA 1 0 1 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI ESERLERİ 1 0 1 0
ŞİİR İNCELEME 2 2 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
NAZIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATINDA NESİR 1 0 1 0
İSLAMİ DÖNEM TÜRK EDEBİYATI ESERLERİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARI 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN DÖNEMİ SANATÇILARI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT YORUMU 1 1 0 100
BAĞIMSIZ ŞAİRLER 1 1 0 100
POSTMODERN ROMAN 1 0 1 0
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ÖYKÜCÜLERİ 1 1 0 100
II. YENİ ŞİİRİ 1 1 0 100
ÖZ ŞİİR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİR ANLAYIŞLARI 1 0 1 0
EDEBİ AKIMLAR 1 1 0 100

Tarih-1 10 6 4 60

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETELERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞLAR VE ASKERLER 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
XX. YUZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 3 2 1 67

Coğrafya-1 6 3 3 50

DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 0 1 0
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI, ŞEHİRLEŞME, SANAYİ VE GÖÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE SANAYİNİN DAĞILIŞI 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİNDE  ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 1 0 1 0
ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARI 1 1 0 100

Matematik 40 4 2 10

Matematik-2 40 4 2 10

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
KARTEZYEN ÇARPIM 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PARABOL 2 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
LİMİT 1 0 0 0
SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATLAMA UZUNLUK 1 0 0 0
NOKTA ANALİTİĞİ 1 0 0 0
ÇEMBER AÇI 1 0 0 0
ÇEMBER UZUNLUK 1 0 0 0
DOĞRU ANALİTİĞİ 1 0 0 0
DAİRE ALAN 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
ÇEMBER ANALİTİĞİ 1 0 0 0
KATI CİSİM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURGÜNEŞ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
218,355 189,550 9 14 14 38 2972

Puanı Hesaplanan: 20 20 109 12174

SAY
127,415 245,350 5 28 28 501 27736

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
230,270 200,930 7 9 9 145 7827

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 11 39 39 534 33675

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 16 16,00 40

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 15 5 13,75 57 13,93 11,69 8,58

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,80 4,23 2,78

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,77 2,88 2,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 12 20,00 50 21,50 18,80 13,43

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 5,03 4,03 1,73

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 7,47 7,44 3,63

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,25 1,95 1,01

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,22 1,23 0,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 3,75 3,08 1,04

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 10 7 8,25 21 18,72 17,73 8,08

Matematik-2 40 3 0 3,00 8 3,40 5,11 12,67

Toplam: 280 68 49 55,75 20 65,67 61,68 81,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCEADAbCDedBE AEb EB d CEAdc AbBeAdcBaDB

Cevap Anahtarı A DCEADAACDCBBECAEDEEBDBACEABBBACBDACABEDB

Sosyal-2 E De  aabCbDCA dEADC e                        

Cevap Anahtarı A EBDADBDBACDDCABAEADCACDACBEAECBDDABCCADDBDBCEA

Matematik  B  E D                                 

Cevap Anahtarı A ABEDECDCAEAABBDEDCEBEECACDBBEADBCCEDACEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 12 58

Edebiyat 24 15 5 63

CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI ESERLERİ 1 1 0 100
ŞİİR İNCELEME 2 1 1 50
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
NAZIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATINDA NESİR 1 0 1 0
İSLAMİ DÖNEM TÜRK EDEBİYATI ESERLERİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARI 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN DÖNEMİ SANATÇILARI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT YORUMU 1 1 0 100
BAĞIMSIZ ŞAİRLER 1 1 0 100
POSTMODERN ROMAN 1 0 1 0
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ÖYKÜCÜLERİ 1 1 0 100
II. YENİ ŞİİRİ 1 1 0 100
ÖZ ŞİİR 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİR ANLAYIŞLARI 1 0 0 0
EDEBİ AKIMLAR 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 4 50

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETELERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞLAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
XX. YUZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 3 2 1 67

Coğrafya-1 6 3 3 50

DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 0 1 0
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI, ŞEHİRLEŞME, SANAYİ VE GÖÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE SANAYİNİN DAĞILIŞI 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİNDE  ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 1 1 0 100
ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARI 1 1 0 100

Sosyal-2 46 10 7 22

Tarih-2 11 3 5 27

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-2 11 7 2 64

BİYOÇEŞİTLİLİK, CANLILARIN YERYÜZÜNE DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 1 0 100
TÜRKİYE'NİN NÜFUS PROJEKSİYONU 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE ENERJİ KAYNAKLARININ DAĞILIŞI 1 0 1 0
TURİZM 1 1 0 100
KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 1 1 0 100
KALKINMA PROJELERİ 1 1 0 100
GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIMININ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1 0 0 0
DOĞAL ÇEVRENİN SINIRLILIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 1 0 1 0

Felsefe 6 0 0 0

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİNDE ÖNE ÇIKAN KONULAR VE GÖRÜŞLER 1 0 0 0
İSLAM FELSEFESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖNE ÇIKAN PROBLEMLERİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ 1. ÜNİTE PSİKOLOJİNİN BİLİM DALI OLMA SÜRECİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE ALGI VE ALGIYI ETKİLEYEN ETKENLER 1 0 0 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE SOSYAL BİLİŞ VE SOSYAL ETKİ TÜRLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

SOSYOLOJİ 3. ÜNİTE TOPLUMSAL ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 2. ÜNİTE TOPLUMSAL STATÜ, ROL VE SAYGINLIK 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 0 0 0
MANTIK 2. ÜNİTE ÖNERME --ÇIKARIM 1 0 0 0
MANTIK 4. ÜNİTE NİCELEME MANTIĞI 1 0 0 0
MANTIK 2. ÜNİTE KAVRAM VE TERİM 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İNANÇ İLE İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE VE YAŞAM BOYU GELİŞİM 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 4. ÜNİTE TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 0 0 0
MANTIK 1. ÜNİTE DOĞRU DÜŞÜNME VE AKIL İLKİLERİ 1 0 0 0

Matematik 40 3 0 8

Matematik-2 40 3 0 8

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
KARTEZYEN ÇARPIM 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PARABOL 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BABUÇÇU 27 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
340,230 189,550 1 1 1 2 163

Puanı Hesaplanan: 20 20 109 12174

EA
297,662 200,930 1 1 1 13 1306

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 11 39 39 534 33675

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 15 10,78 27

TYT Sosyal 20 10 5 8,70 44

TYT Matematik 40 7 5 5,33 13

TYT Fen 20 7 5 5,97 30

Edebiyat 24 20 2 19,50 81 13,93 11,69 8,58

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 4,80 4,23 2,78

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,77 2,88 2,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 3 33,25 83 21,50 18,80 13,43

Tarih-2 11 8 3 7,25 66 5,03 4,03 1,73

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 7,47 7,44 3,63

Felsefe 6 2 4 1,00 17 1,25 1,95 1,01

Felsefe Grubu 6 2 4 1,00 17 1,22 1,23 0,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 3,75 3,08 1,04

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 26 12 23,00 58 18,72 17,73 8,08

Toplam: 280 98 46 87,02 31 65,67 61,68 81,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCEAcAACDCdBE AEDEEBDB CEABB ACBDACABaDB

Cevap Anahtarı A DCEADAACDCBBECAEDEEBDBACEABBBACBDACABEDB

Sosyal-2 EeDAbBaBACDDCABdEADCACDebeaAcbBaDdB CAD       

Cevap Anahtarı A EBDADBDBACDDCABAEADCACDACBEAECBDDABCCADDBDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 3 85

Edebiyat 24 20 2 83

CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI ESERLERİ 1 1 0 100
ŞİİR İNCELEME 2 2 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
NAZIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATINDA NESİR 1 0 1 0
İSLAMİ DÖNEM TÜRK EDEBİYATI ESERLERİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARI 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN DÖNEMİ SANATÇILARI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT YORUMU 1 1 0 100
BAĞIMSIZ ŞAİRLER 1 1 0 100
POSTMODERN ROMAN 1 1 0 100
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ ÖYKÜCÜLERİ 1 1 0 100
II. YENİ ŞİİRİ 1 1 0 100
ÖZ ŞİİR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİR ANLAYIŞLARI 1 0 0 0
EDEBİ AKIMLAR 1 1 0 100

Tarih-1 10 9 0 90

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETELERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞLAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
XX. YUZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 3 3 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 1 0 100
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI, ŞEHİRLEŞME, SANAYİ VE GÖÇ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE SANAYİNİN DAĞILIŞI 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİNDE  ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 1 1 0 100
ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARI 1 1 0 100

Sosyal-2 46 26 12 57

Tarih-2 11 8 3 73

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-2 11 10 1 91

BİYOÇEŞİTLİLİK, CANLILARIN YERYÜZÜNE DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 1 0 100
TÜRKİYE'NİN NÜFUS PROJEKSİYONU 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE ENERJİ KAYNAKLARININ DAĞILIŞI 1 0 1 0
TURİZM 1 1 0 100
KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 1 1 0 100
KALKINMA PROJELERİ 1 1 0 100
GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIMININ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1 1 0 100
DOĞAL ÇEVRENİN SINIRLILIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 1 1 0 100

Felsefe 6 2 4 33

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİNDE ÖNE ÇIKAN KONULAR VE GÖRÜŞLER 1 1 0 100
İSLAM FELSEFESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖNE ÇIKAN PROBLEMLERİ 1 0 1 0
AHLAK FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
PSİKOLOJİ 1. ÜNİTE PSİKOLOJİNİN BİLİM DALI OLMA SÜRECİ 1 0 1 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE ALGI VE ALGIYI ETKİLEYEN ETKENLER 1 0 1 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE SOSYAL BİLİŞ VE SOSYAL ETKİ TÜRLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 2 4 33

SOSYOLOJİ 3. ÜNİTE TOPLUMSAL ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 2. ÜNİTE TOPLUMSAL STATÜ, ROL VE SAYGINLIK 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 1 0 100
MANTIK 2. ÜNİTE ÖNERME --ÇIKARIM 1 0 1 0
MANTIK 4. ÜNİTE NİCELEME MANTIĞI 1 1 0 100
MANTIK 2. ÜNİTE KAVRAM VE TERİM 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 67

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İNANÇ İLE İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE VE YAŞAM BOYU GELİŞİM 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 4. ÜNİTE TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 0 0 0
MANTIK 1. ÜNİTE DOĞRU DÜŞÜNME VE AKIL İLKİLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET IŞIK 13 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
283,628 189,550 5 7 7 14 753

Puanı Hesaplanan: 20 20 109 12174

SAY
129,915 245,350 4 27 27 499 27390

Puanı Hesaplanan: 28 28 504 29025

EA
209,738 200,930 10 17 17 241 12332

Puanı Hesaplanan: 39 39 517 31706

Katılımlar: 11 39 39 534 33675

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 20 15,00 38

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1

TYT Fen 20 5 4 4,00 20

Edebiyat 24 11 7 9,25 39 13,93 11,69 8,58

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 4,80 4,23 2,78

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 2,77 2,88 2,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 10 15,50 39 21,50 18,80 13,43

Tarih-2 11 5 1 4,75 43 5,03 4,03 1,73

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 7,47 7,44 3,63

Felsefe 6 3 1 2,75 46 1,25 1,95 1,01

Felsefe Grubu 6 1 5 -0,25 -4 1,22 1,23 0,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,75 3,08 1,04

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 25 8 23,00 58 18,72 17,73 8,08

Matematik-2 40 3 0 3,00 8 3,40 5,11 12,67

Toplam: 280 82 50 69,50 25 65,67 61,68 81,68

Edebiyat-Sosyal-1 DCcAbAca CBBE A c E b dC A B  b DAdcB DB

Cevap Anahtarı A DCEADAACDCBBECAEDEEBDBACEABBBACBDACABEDB

Sosyal-2   DeD  B CDDCABAEADCAe eCB AcbdeDbBCCADD      

Cevap Anahtarı A EBDADBDBACDDCABAEADCACDACBEAECBDDABCCADDBDBCEA

Matematik     E D   A                             

Cevap Anahtarı A ABEDECDCAEAABBDEDCEBEECACDBBEADBCCEDACEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 10 45

Edebiyat 24 11 7 46

CÜMLE TAMAMLAMA 1 1 0 100
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI ESERLERİ 1 1 0 100
ŞİİR İNCELEME 2 0 2 0
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
NAZIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATINDA NESİR 1 1 0 100
İSLAMİ DÖNEM TÜRK EDEBİYATI ESERLERİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARI 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN DÖNEMİ SANATÇILARI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT YORUMU 1 1 0 100
BAĞIMSIZ ŞAİRLER 1 0 0 0
POSTMODERN ROMAN 1 0 1 0
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ÖYKÜCÜLERİ 1 1 0 100
II. YENİ ŞİİRİ 1 0 0 0
ÖZ ŞİİR 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİR ANLAYIŞLARI 1 0 1 0
EDEBİ AKIMLAR 1 1 0 100

Tarih-1 10 4 1 40

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETELERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞLAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
XX. YUZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 3 2 0 67

Coğrafya-1 6 3 2 50

DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 0 1 0
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI, ŞEHİRLEŞME, SANAYİ VE GÖÇ İLİŞKİSİ 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE SANAYİNİN DAĞILIŞI 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 0 0 0
ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİNDE  ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 1 1 0 100
ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARI 1 1 0 100

Sosyal-2 46 25 8 54

Tarih-2 11 5 1 45

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-2 11 10 1 91

BİYOÇEŞİTLİLİK, CANLILARIN YERYÜZÜNE DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER 1 1 0 100
TÜRKİYE'NİN NÜFUS PROJEKSİYONU 1 1 0 100
DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE ENERJİ KAYNAKLARININ DAĞILIŞI 1 1 0 100
TURİZM 1 1 0 100
KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 1 1 0 100
KALKINMA PROJELERİ 1 1 0 100
GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIMININ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1 1 0 100
DOĞAL ÇEVRENİN SINIRLILIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 1 0 1 0

Felsefe 6 3 1 50

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİNDE ÖNE ÇIKAN KONULAR VE GÖRÜŞLER 1 0 0 0
İSLAM FELSEFESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖNE ÇIKAN PROBLEMLERİ 1 0 1 0
AHLAK FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ 1. ÜNİTE PSİKOLOJİNİN BİLİM DALI OLMA SÜRECİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE ALGI VE ALGIYI ETKİLEYEN ETKENLER 1 0 0 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE SOSYAL BİLİŞ VE SOSYAL ETKİ TÜRLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 1 5 17

SOSYOLOJİ 3. ÜNİTE TOPLUMSAL ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 2. ÜNİTE TOPLUMSAL STATÜ, ROL VE SAYGINLIK 1 0 1 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 0 1 0
MANTIK 2. ÜNİTE ÖNERME --ÇIKARIM 1 0 1 0
MANTIK 4. ÜNİTE NİCELEME MANTIĞI 1 1 0 100
MANTIK 2. ÜNİTE KAVRAM VE TERİM 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İNANÇ İLE İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
HİNT VE ÇİN DİNLERİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ 2. ÜNİTE VE YAŞAM BOYU GELİŞİM 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 4. ÜNİTE TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
SOSYOLOJİ 6. ÜNİTE SİYASET KURUMU, ÖNEMİ, İŞLEVLERİ 1 0 0 0
MANTIK 1. ÜNİTE DOĞRU DÜŞÜNME VE AKIL İLKİLERİ 1 0 0 0

Matematik 40 3 0 8

Matematik-2 40 3 0 8

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
KARTEZYEN ÇARPIM 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PARABOL 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
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