
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ YAYINLARI) 149 149 571 47943

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,49 13,63 17,08 3,18 1,19 2,89 1,66 1,78 1,21 2,57 1,63 2,16 3,89 0,56 3,75 0,05 0,06 0,03 14,57 4,74 13,39 4,34 1,18 4,04 3,63 1,28 3,31 3,05 1,47 2,69 57,43 27,52 50,55 261,910

Okul Ortalaması 14,59 15,26 10,78 2,72 1,38 2,38 1,27 1,68 0,85 2,04 1,65 1,63 3,97 0,50 3,84 0,39 0,27 0,32 6,60 5,08 5,33 3,16 1,62 2,76 2,05 1,51 1,67 2,01 1,89 1,54 38,80 30,84 31,10 199,430

KATILIMLAR

1 0 EBRAR SAYGILI 29 11 26,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 29 5 27,75 6 1 5,75 7 0 7,00 4 2 3,50 88 26 81,50 371,293 4686

2 0 KÜBRA KAYA 21 9 18,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 22 3 21,25 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 80 15 76,25 350,475 7301

3 0 ENES BAZ 28 8 26,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 12 4 11,00 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 65 15 61,25 299,933 15426

4 0 SEFANUR YİĞİT 26 14 22,50 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 12 6 10,50 7 0 7,00 7 0 7,00 3 3 2,25 69 29 61,75 298,423 15680

5 43 KEVSER GÜNEŞ 12B 12 15 8,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 21 1 20,75 5 1 4,75 6 1 5,75 4 2 3,50 63 25 56,75 289,455 17255

6 187 ŞULE ORÇAN 11B 21 17 16,75 2 1 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 19 3 18,25 5 1 4,75 5 1 4,75 4 1 3,75 64 30 56,50 287,038 17687

7 0 FATİH TAŞKIRAN 26 12 23,00 5 0 5,00 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 10 5 8,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 1 1,75 61 22 55,50 278,965 19104

8 0 SEVCAN ÇOMRUK 18 18 13,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 19 5 17,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 58 34 49,50 265,920 21487

9 0 ZZ T 25 12 22,00 4 1 3,75 5 0 5,00 14 5 12,75 3 0 3,00 3 1 2,75 54 19 49,25 262,523 22123

10 0 RÜVEYDA KILINÇ 12A 21 19 16,25 4 1 3,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 12 1 11,75 5 1 4,75 4 3 3,25 3 3 2,25 57 30 49,50 261,793 22274

11 301 GÜL YILMAZ 10B 27 11 24,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 1 1,75 6 1 5,75 2 4 1,00 3 2 2,50 56 23 50,25 258,480 22910

12 87 FATMAGÜL GÜNEŞ 12A 25 15 21,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 10 4 9,00 3 3 2,25 2 4 1,00 4 2 3,50 56 32 48,00 256,168 23424

13 0 TUBA GÜL 23 13 19,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 7 1 6,75 6 1 5,75 2 2 1,50 4 2 3,50 54 23 48,25 254,665 23710

14 0 GÜLÇİN AKTOP 12A 20 6 18,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 14 5 12,75 5 1 4,75 3 4 2,00 2 4 1,00 54 29 46,75 254,113 23815

15 47 SAFA KILIÇ 12Ç 25 8 23,00 5 0 5,00 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 8 3 7,25 5 1 4,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 52 21 46,75 251,998 24230

16 260 FATMA EKİCİ 10B 21 11 18,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 3 3,25 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 51 19 46,25 246,430 25326

17 0 DİLEK CANİK 12A 24 12 21,00 4 1 3,75 3 1 2,75 6 1 5,75 4 1 3,75 6 1 5,75 3 3 2,25 50 20 45,00 243,330 25884

18 26 EMİNE AK 12B 21 18 16,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 8 7 6,25 4 3 3,25 5 2 4,50 4 2 3,50 53 36 44,00 240,765 26374

19 215 ALİ KUNCAN 11A 9 22 3,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 17 7 15,25 7 0 7,00 5 0 5,00 3 2 2,50 51 34 42,50 240,730 26382

20 19 TÜLAY ERDOĞAN 12B 23 16 19,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 5 3,75 5 1 4,75 4 1 3,75 3 2 2,50 51 29 43,75 238,508 26819

21 0 MUSTAFA YILMAZ 12A 15 18 10,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 14 2 13,50 4 3 3,25 4 2 3,50 2 0 2,00 49 32 41,00 236,195 27289

22 186 HAKAN ÖZBEK 11A 24 11 21,25 5 0 5,00 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 5 5 3,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 48 26 41,50 233,273 27847

23 48 CENNET KÖSE 12C 24 14 20,50 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 5 3 4,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 47 23 41,25 232,998 27903

24 124 SENA AKILLI 23 12 20,00 5 0 5,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 6 1 5,75 2 5 0,75 1 0 1,00 2 3 1,25 47 26 40,50 231,385 28235

25 65 NİSANUR ALTUN 12B 22 12 19,00 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 4 3,00 1 2 0,50 3 0 3,00 2 2 1,50 46 24 40,00 227,730 28947

26 33 ELİF KAYA 12C 24 14 20,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 2 0 2,00 2 0 2,00 45 19 40,25 227,478 28992

27 280 MELİKE ÇOMRUK 10B 13 12 10,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 2 0 2,00 5 2 4,50 7 0 7,00 2 1 1,75 3 1 2,75 45 21 39,75 226,398 29195

28 264 GNİHAL G *EŞ 10B 22 14 18,50 5 0 5,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 3 4,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 47 32 39,00 226,155 29247

29 208 ZEHRA DAŞK I*N 11B 19 20 14,00 1 0 1,00 14 4 13,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 45 28 38,00 225,760 29325
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,49 13,63 17,08 3,18 1,19 2,89 1,66 1,78 1,21 2,57 1,63 2,16 3,89 0,56 3,75 0,05 0,06 0,03 14,57 4,74 13,39 4,34 1,18 4,04 3,63 1,28 3,31 3,05 1,47 2,69 57,43 27,52 50,55 261,910

Okul Ortalaması 14,59 15,26 10,78 2,72 1,38 2,38 1,27 1,68 0,85 2,04 1,65 1,63 3,97 0,50 3,84 0,39 0,27 0,32 6,60 5,08 5,33 3,16 1,62 2,76 2,05 1,51 1,67 2,01 1,89 1,54 38,80 30,84 31,10 199,430

KATILIMLAR

30 220 HACI EYÜP BIYIKLI 10A 23 10 20,50 4 1 3,75 2 2 1,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 5 4 4,00 2 0 2,00 2 1 1,75 3 0 3,00 45 24 39,00 224,515 29579

31 6 ILGIN RESİM 12B 2 2 1,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 17 3 16,25 5 2 4,50 5 2 4,50 4 2 3,50 41 16 37,00 224,295 29615

32 14 ELİF BETÜL 12B 22 18 17,50 2 3 1,25 2 1 1,75 1 4 0,00 4 1 3,75 9 4 8,00 5 2 4,50 2 2 1,50 1 5 -0,25 48 40 38,00 223,975 29675

33 195 GZM İŞAL 11B 17 9 14,75 5 0 5,00 12 6 10,50 4 2 3,50 3 2 2,50 1 1 0,75 42 20 37,00 222,023 30080

34 204 MİSLİNA DEMİRDÖĞEN 11B 24 16 20,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 7 5 5,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 45 30 37,50 221,125 30270

35 290 RUKİYE NAZ KALLİ 10C 20 18 15,50 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 3 0 3,00 4 9 1,75 3 3 2,25 4 0 4,00 2 4 1,00 48 40 38,00 220,155 30473

36 121 TUBA NUR ÇAKMAK 12B 22 16 18,00 3 2 2,50 1 1 0,75 1 4 0,00 5 0 5,00 1 4 0,00 5 2 4,50 4 3 3,25 5 1 4,75 47 33 38,75 219,988 30509

37 271 HASAN KILILI 10A 16 23 10,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 8 9 5,75 6 1 5,75 3 2 2,50 2 3 1,25 48 45 36,75 218,015 30926

38 178 ZELİHA ÇETİN 11B 19 18 14,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 2 4,50 4 2 3,50 2 3 1,25 3 3 2,25 44 29 36,75 217,803 30973

39 147 HABİBE DOĞRU 11B 18 20 13,00 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 7 8 5,00 4 3 3,25 2 3 1,25 2 4 1,00 47 42 36,50 217,775 30980

40 94 NİDANUR İLERİ 12A 12 16 8,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 7 1 6,75 4 3 3,25 5 2 4,50 3 2 2,50 43 28 36,00 216,070 31342

41 102 RABİYE YİĞİT 12D 19 12 16,00 4 1 3,75 1 4 0,00 4 0 4,00 4 0 4,00 8 4 7,00 40 21 34,75 214,668 31619

42 0 AKCAN ÇOMRUK 20 19 15,25 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 7 7 5,25 4 3 3,25 2 2 1,50 3 3 2,25 46 42 35,50 214,173 31705

43 10 HÜSNANUR ÇİÇEK 12D 23 13 19,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 41 21 35,75 213,560 31825

44 0 ZEYNEP 7 8 5,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 12 1 11,75 6 1 5,75 3 1 2,75 2 2 1,50 38 16 34,00 212,670 32011

45 0 MUSTAFA DUT 10A 11 8 9,00 2 1 1,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 11 10 8,50 6 0 6,00 1 1 0,75 3 0 3,00 40 22 34,50 212,325 32084

46 51 SILA GÜL 12D 25 11 22,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 39 16 35,00 211,868 32188

47 83 NİSA SÜT 7 6 5,50 4 1 3,75 16 2 15,50 5 1 4,75 2 0 2,00 2 3 1,25 36 13 32,75 211,293 32299

48 274 HİLAL GÜLSEVER 10C 7 5 5,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 11 7 9,25 6 1 5,75 4 3 3,25 2 4 1,00 41 28 34,00 211,233 32322

49 131 OSMAN ESAT BAĞCI 11A 17 21 11,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 5 1,75 6 1 5,75 1 3 0,25 3 2 2,50 44 35 35,25 211,165 32343

50 0 SULTAN TAŞDEMİR 12A 9 5 7,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 2 4,50 5 1 4,75 4 1 3,75 2 3 1,25 38 13 34,75 210,950 32386

51 46 KÜBRA KAYAALP 12C 21 12 18,00 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 39 16 35,00 210,680 32439

52 285 NİSANUR DELİCE 10B 18 20 13,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 6 2,50 3 3 2,25 2 2 1,50 3 3 2,25 45 42 34,50 209,815 32621

53 0 A EREN DEMİR 12A 12 23 6,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 8 7 6,25 6 1 5,75 5 2 4,50 3 2 2,50 45 43 34,25 209,560 32677

54 385 DİLARA NUR KARA 10C 20 14 16,50 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 38 15 34,25 209,398 32709

55 194 ZEHRA PAKKAN 11C 20 13 16,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 5 0 5,00 6 1 5,75 1 0 1,00 39 18 34,50 208,018 32978

56 0 HÜLYA 12 16 17 11,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 7 7 5,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 3 2,25 42 36 33,00 207,583 33066

57 277 ALİ SAMET 10A 9 14 5,50 4 0 4,00 1 2 0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 9 8 7,00 5 2 4,50 3 2 2,50 4 1 3,75 41 31 33,25 207,368 33111

58 123 KENAN YILDIZ 11A 7 8 5,00 4 1 3,75 1 4 0,00 1 2 0,50 5 0 5,00 13 6 11,50 3 2 2,50 1 0 1,00 3 1 2,75 38 24 32,00 207,160 33151
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,49 13,63 17,08 3,18 1,19 2,89 1,66 1,78 1,21 2,57 1,63 2,16 3,89 0,56 3,75 0,05 0,06 0,03 14,57 4,74 13,39 4,34 1,18 4,04 3,63 1,28 3,31 3,05 1,47 2,69 57,43 27,52 50,55 261,910

Okul Ortalaması 14,59 15,26 10,78 2,72 1,38 2,38 1,27 1,68 0,85 2,04 1,65 1,63 3,97 0,50 3,84 0,39 0,27 0,32 6,60 5,08 5,33 3,16 1,62 2,76 2,05 1,51 1,67 2,01 1,89 1,54 38,80 30,84 31,10 199,430

KATILIMLAR

59 20 KİFAYET AKSU 12B 19 21 13,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 4 4,00 5 2 4,50 4 3 3,25 3 3 2,25 44 41 33,75 207,090 33165

60 261 RAHMETULLAH DÜĞER 10A 12 8 10,00 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 3 4,25 5 1 4,75 2 1 1,75 3 1 2,75 38 18 33,50 206,825 33211

61 256 BARIŞ BAĞCI 10A 21 19 16,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 4 0,00 2 4 1,00 45 45 33,75 206,755 33229

62 151 ALİ YILMAZ 11C 19 20 14,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 6 7 4,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 41 34 32,50 205,305 33534

63 270 HİLAL YAGLI 10C 18 16 14,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 1 4 0,00 3 9 0,75 4 2 3,50 2 2 1,50 4 2 3,50 43 41 32,75 202,468 34075

64 212 İSMAİL KILILI 11A 15 24 9,00 5 0 5,00 0 5 -1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 8 3,00 3 4 2,00 5 2 4,50 3 3 2,25 44 48 32,00 201,500 34274

65 223 NUR SENA KOÇ 11B 17 12 14,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 5 2,75 4 0 4,00 1 3 0,25 2 3 1,25 39 29 31,75 201,218 34329

66 0 İKRA NUR KEKLİK 10C 15 9 12,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 3 2,25 2 0 2,00 36 17 31,75 201,140 34354

67 129 MEHMET TOY 11A 7 9 4,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 11 2 10,50 2 3 1,25 2 0 2,00 2 1 1,75 35 20 30,00 200,543 34475

68 56 ÖZLEM BOZDAĞ 12C 20 19 15,25 2 3 1,25 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 4 3,00 1 0 1,00 38 28 31,00 200,148 34566

69 218 EBRAR AÇIKGÖZ 11B 18 21 12,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 7 2 6,50 4 3 3,25 4 2 3,50 1 3 0,25 40 37 30,75 199,750 34651

70 141 FATMA NAR 11C 13 11 10,25 2 0 2,00 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 0 2,00 7 5 5,75 1 0 1,00 35 19 30,25 199,530 34693

71 111 ELİF TEKELEK 12D 20 16 16,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 1 6 -0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 2 0,50 39 32 31,00 197,380 35120

72 276 ALİ ENES KAYA 10A 20 18 15,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 4 0,00 5 0 5,00 3 22 -2,50 7 0 7,00 3 2 2,50 3 2 2,50 45 53 31,75 196,383 35338

73 85 HATİCE KARAKIZ 12B 15 23 9,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 10 6 8,50 1 1 0,75 2 0 2,00 2 2 1,50 38 38 28,50 194,593 35676

74 53 ESMANUR KURU 12C 21 18 16,50 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 2 8 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 38 33 29,75 194,533 35696

75 236 GÜL KARA 10C 13 10 10,50 2 3 1,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 5 0 5,00 2 2 1,50 5 9 2,75 5 1 4,75 1 1 0,75 4 2 3,50 38 33 29,75 193,993 35806

76 273 ASLI GÖKKAYA 10B 14 19 9,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 5 0 5,00 7 7 5,25 4 2 3,50 2 2 1,50 3 1 2,75 38 36 29,00 193,398 35919

77 303 ALİ YILDIZ 10A 8 20 3,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 6 4 5,00 6 1 5,75 2 2 1,50 3 2 2,50 38 36 29,00 193,010 35993

78 281 BİLGE  OZ*RTICI 10B 9 7 7,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 8 7 6,25 5 2 4,50 2 0 2,00 3 3 2,25 35 25 28,75 192,975 36008

79 390 YUSUF KARATAŞ 10A 10 12 7,00 3 0 3,00 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 5 6 3,50 6 1 5,75 1 0 1,00 3 1 2,75 36 27 29,25 192,843 36032

80 216 TOLGA 11A 9 15 5,25 1 4 0,00 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 14 4 13,00 6 1 5,75 0 4 -1,00 0 4 -1,00 36 36 27,00 192,638 36078

81 249 SÜMEYYE OKUMUŞ 10C 12 18 7,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 8 3 7,25 4 2 3,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 36 32 28,00 192,375 36123

82 240 HURİ ŞAN SARI 10C 10 12 7,00 4 0 4,00 1 1 0,75 4 0 4,00 8 6 6,50 5 2 4,50 2 3 1,25 1 3 0,25 35 27 28,25 192,293 36140

83 172 ZELİHA İŞAL 11C 13 27 6,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 10 7 8,25 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 40 50 27,50 191,393 36302

84 279 NAZLI AKKURT 10B 12 14 8,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 2 0 2,00 2 3 1,25 5 0 5,00 3 3 2,25 1 3 0,25 36 28 29,00 191,265 36326

85 155 TURGAY ERGÜVEN 11A 6 6 4,50 4 1 3,75 1 4 0,00 1 2 0,50 5 0 5,00 10 10 7,50 4 2 3,50 3 2 2,50 1 3 0,25 35 30 27,50 190,500 36481

86 0 SABRİ CEVİ Z 12A 16 16 12,00 0 1 -0,25 10 3 9,25 5 1 4,75 2 2 1,50 1 4 0,00 34 27 27,25 190,303 36521

87 113 YAĞMUR ÖZER 10B 12 13 8,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 8 4 7,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 34 25 27,75 190,250 36527
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 20,49 13,63 17,08 3,18 1,19 2,89 1,66 1,78 1,21 2,57 1,63 2,16 3,89 0,56 3,75 0,05 0,06 0,03 14,57 4,74 13,39 4,34 1,18 4,04 3,63 1,28 3,31 3,05 1,47 2,69 57,43 27,52 50,55 261,910

Okul Ortalaması 14,59 15,26 10,78 2,72 1,38 2,38 1,27 1,68 0,85 2,04 1,65 1,63 3,97 0,50 3,84 0,39 0,27 0,32 6,60 5,08 5,33 3,16 1,62 2,76 2,05 1,51 1,67 2,01 1,89 1,54 38,80 30,84 31,10 199,430

KATILIMLAR

88 241 MELİKE CEVİZ 10B 16 15 12,25 2 0 2,00 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 0 2,00 2 1 1,75 3 3 2,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 35 30 27,50 188,293 36866

89 228 NURCAN ÇOMRUK 10B 18 21 12,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 4 1,00 2 0 2,00 1 2 0,50 36 32 28,00 188,263 36875

90 13 SAADET IŞIK 12D 20 20 15,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 36 32 28,00 187,870 36959

91 229 ESRA 10C 20 17 15,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 8 7 6,25 35 34 26,50 187,778 36972

92 233 MUHAMMET ALİ DERELİ 10A 15 22 9,50 1 2 0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 6 5 4,75 4 2 3,50 1 0 1,00 1 1 0,75 36 37 26,75 186,583 37162

93 105 LEYLA KURT 12D 18 19 13,25 4 0 4,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 33 25 26,75 185,205 37433

94 69 EMİNE BLDRCN 12D 11 14 7,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 33 29 25,75 181,373 38212

95 191 N YAĞMUR SADIK 10C 17 21 11,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 11 13 7,75 1 1 0,75 3 1 2,75 34 39 24,25 180,615 38347

96 62 ELİF KARAKIZ 10C 14 22 8,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 6 14 2,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 37 47 25,25 180,278 38412

97 130 HATİCE SILA ÇATAL 10B 13 10 10,50 4 0 4,00 1 1 0,75 1 1 0,75 4 0 4,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 29 15 25,25 179,898 38482

98 21 NURGÜNEŞ 12D 20 16 16,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 6 1,50 32 30 24,50 178,685 38678

99 268 HÜSNE KARACA 10B 15 18 10,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 2 2 1,50 3 5 1,75 1 0 1,00 1 2 0,50 33 34 24,50 178,680 38680

100 182 VİLDAN K 10B 8 12 5,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 8 2 7,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 29 22 23,50 178,475 38723

101 297 İLAYDA BOZDAĞ 10B 2 17 -2,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 6 8 4,00 6 1 5,75 2 2 1,50 3 0 3,00 33 34 24,50 178,128 38789

102 269 SUDE NAZ OKUMUŞ 10B 8 16 4,00 3 1 2,75 1 2 0,50 2 0 2,00 5 0 5,00 2 4 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 3 2,25 32 28 25,00 177,880 38832

103 300 BEYZA BAĞCI 10B 13 13 9,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 0 3,00 2 2 1,50 1 0 1,00 3 1 2,75 29 18 24,50 176,688 39047

104 138 SEMANUR KARABIYIK 11C 13 24 7,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 5 0 5,00 7 4 6,00 1 0 1,00 1 1 0,75 32 36 23,00 176,350 39104

105 392 H HÜSEYİN CAN 10A 5 2 4,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 3 4 2,00 4 0 4,00 1 1 0,75 1 2 0,50 27 13 23,75 175,663 39220

106 146 MUSTAFA ARI 10A 4 11 1,25 5 0 5,00 2 2 1,50 11 1 10,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 26 16 22,00 175,598 39237

107 108 RUMEYSA GÜL 12B 15 20 10,00 2 1 1,75 1 1 0,75 2 3 1,25 3 1 2,75 6 8 4,00 1 1 0,75 2 3 1,25 1 2 0,50 33 40 23,00 174,870 39355

108 92 MÜCALLA ÇAM 12D 13 22 7,50 3 1 2,75 1 1 0,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 29 27 22,25 173,848 39560

109 252 BENGÜ SU ARI 10B 14 18 9,50 3 1 2,75 1 3 0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 10 0,50 3 4 2,00 2 3 1,25 34 43 23,25 173,528 39612

110 235 ALİ KAYA 10A 9 22 3,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 13 8 11,00 4 2 3,50 4 2 3,50 2 2 1,50 35 53 21,75 173,423 39629

111 68 NİSA DUT 12B 10 5 8,75 4 1 3,75 8 3 7,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 3 1,25 25 13 21,75 172,880 39724

112 169 ZEYNAPDİLARA KAMALAK 11B 9 10 6,50 2 2 1,50 1 1 0,75 5 0 5,00 1 3 0,25 5 2 4,50 2 2 1,50 4 2 3,50 29 22 23,50 172,590 39776

113 154 SUDE NAZ AVCU 11B 8 23 2,25 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 2 4,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 32 40 22,00 171,908 39882

114 106 İREM ÇATLI 10C 12 11 9,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 1 0,75 27 21 21,75 169,145 40323

115 0 HÜSNE BAŞCI 10B 12 13 8,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 6 8 4,00 2 1 1,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 29 33 20,75 167,710 40536

116 17 HİLAL 12D 20 13 16,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 26 19 21,25 167,375 40592
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ YAYINLARI) 149 149 571 47943

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,49 13,63 17,08 3,18 1,19 2,89 1,66 1,78 1,21 2,57 1,63 2,16 3,89 0,56 3,75 0,05 0,06 0,03 14,57 4,74 13,39 4,34 1,18 4,04 3,63 1,28 3,31 3,05 1,47 2,69 57,43 27,52 50,55 261,910

Okul Ortalaması 14,59 15,26 10,78 2,72 1,38 2,38 1,27 1,68 0,85 2,04 1,65 1,63 3,97 0,50 3,84 0,39 0,27 0,32 6,60 5,08 5,33 3,16 1,62 2,76 2,05 1,51 1,67 2,01 1,89 1,54 38,80 30,84 31,10 199,430

KATILIMLAR

117 137 MUHARREM DEMİR 11C 13 25 6,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 3 3,25 29 34 20,50 167,288 40611

118 192 MUSTAFA TURAN 11A 14 16 10,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 26 19 21,25 167,083 40655

119 133 BETÜL AKSU 10C 7 12 4,00 1 3 0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 6 5 4,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 1 1,75 28 31 20,25 166,623 40732

120 272 SELVER CÜCÜK 10B 8 10 5,50 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 1 0,75 3 1 2,75 1 1 0,75 2 1 1,75 25 16 21,00 166,085 40805

121 64 HAFİZE ÇÖMEZ 12D 16 21 10,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 27 32 19,00 159,753 41762

122 262 ŞEVVAL TURUNÇ 10 10 11 7,25 2 3 1,25 2 0 2,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 24 23 18,25 157,800 42024

123 145 SELÇUK KARA 11A 9 15 5,25 2 3 1,25 4 1 3,75 7 4 6,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 0 4 -1,00 25 32 17,00 157,458 42072

124 298 AYŞE KURT 10B 4 8 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 7 5 5,75 1 2 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 22 20 17,00 157,200 42120

125 294 NESLİHAN FIRA T 10C 8 19 3,25 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 11 2,25 3 3 2,25 1 2 0,50 1 3 0,25 28 42 17,50 156,433 42219

126 70 SENA AKBULUT 12B 19 21 13,75 4 1 3,75 23 22 17,50 155,488 42345

127 158 AKİF ÇAKMAK 10A 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 11 4 10,00 1 0 1,00 1 0 1,00 18 10 15,50 154,833 42442

128 199 SERKAN ŞAHAN 6 7 4,25 3 1 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 21 18 16,50 154,783 42451

129 161 FATMAGÜL 10C 7 15 3,25 3 1 2,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 3 11 0,25 2 4 1,00 1 3 0,25 4 1 3,75 27 38 17,50 154,753 42460

130 234 E  N  BAYINDIR 10C 11 12 8,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 3 0,25 1 12 -2,00 5 2 4,50 0 6 -1,50 2 4 1,00 30 49 17,75 154,338 42517

131 0 MEHMET EMİN 10A 10 12 7,00 3 1 2,75 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 3 2,25 1 0 1,00 1 1 0,75 24 29 16,75 154,188 42537

132 230 DİLARA AKKAYA 10C 10 22 4,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 4 1,00 2 5 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 28 44 17,00 153,225 42672

133 288 BARIŞ DUT 10A 10 21 4,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 27 41 16,75 152,690 42746

134 140 BURCU KURT 10C 14 23 8,25 1 4 0,00 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 25 34 16,50 152,343 42790

135 246 ASİYE YÜKSEK 10C 13 23 7,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 5 8 3,00 2 5 0,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 26 41 15,75 151,035 42959

136 162 SELMA KESKİN 10C 9 28 2,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 4 1,00 2 1 1,75 2 3 1,25 28 48 16,00 150,980 42965

137 287 MİSLİNA 10C 8 13 4,75 1 3 0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 4 7 2,25 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 22 25 15,75 150,530 43020

138 163 DERYA DOLGUN 11C 10 30 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 4 11 1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 3 3 2,25 29 58 14,50 146,210 43553

139 183 SULTAN ŞAN 10B 3 4 2,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 5 0 5,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 16 11 13,25 141,593 44078

140 247 NİGAR SUDE TEPE 10B 6 22 0,50 1 3 0,25 5 0 5,00 2 1 1,75 2 0 2,00 2 2 1,50 2 2 1,50 1 5 -0,25 21 35 12,25 139,648 44295

141 198 MEHMET SOYLU 11C 8 26 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 15 -0,75 24 48 12,00 138,025 44454

142 292 NURSENA 10C 9 13 5,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 18 25 11,75 136,800 44572

143 57 ELİF 12B 5 3 4,25 4 1 3,75 2 4 1,00 2 4 1,00 13 12 10,00 132,870 44941

144 127 AMİNE SAZ 11B 12 18 7,50 2 2 1,50 14 20 9,00 129,355 45248

145 0 GÜLİZAR GÖKCEREN 12D 6 14 2,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 4 0 4,00 0 3 -0,75 14 21 8,75 127,543 45412
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ YAYINLARI) 149 149 571 47943

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,49 13,63 17,08 3,18 1,19 2,89 1,66 1,78 1,21 2,57 1,63 2,16 3,89 0,56 3,75 0,05 0,06 0,03 14,57 4,74 13,39 4,34 1,18 4,04 3,63 1,28 3,31 3,05 1,47 2,69 57,43 27,52 50,55 261,910

Okul Ortalaması 14,59 15,26 10,78 2,72 1,38 2,38 1,27 1,68 0,85 2,04 1,65 1,63 3,97 0,50 3,84 0,39 0,27 0,32 6,60 5,08 5,33 3,16 1,62 2,76 2,05 1,51 1,67 2,01 1,89 1,54 38,80 30,84 31,10 199,430

KATILIMLAR

146 284 İREM KARADENİZ 10C 8 24 2,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 5 0 5,00 1 6 -0,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 19 49 6,75 120,938 45820

147 263 MUSTAFA KURT 10A 4 18 -0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 8 16 4,00 1 4 0,00 1 5 -0,25 0 5 -1,25 17 62 1,50

148 286 MERVE BATTAL 10B 2 10 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 24 -3,00

149 2850 SEDA  SAYAN 10A 6 33 -2,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 8 32 0,00 0 6 -1,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 20 102 -5,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKCAN ÇOMRUK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,173 261,910 10 42 42 431 31705

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 13 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 17,06 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,81 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,15 0,85 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,94 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,04 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 10 8 8,00 32 10,94 9,01 10,04

Matematik-1 40 7 7 5,25 13 12,19 5,33 13,39

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,21 2,76 4,04

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,04 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,98 1,54 2,69

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 9,23 5,97 10,04

Toplam: 125 46 42 35,50 28 49,42 30,10 47,81

TYT Türkçe baaECabbDDbAE aeeAADBEcaCdAEdeBeccDBDCEd

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DcCa B ADbeDceEACaCe     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik ed   c DC aBDc C    a C   B e           

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BEeBEacEDe  d EaEaDd

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 19 50

Türkçe 40 20 19 50

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 3 5 38
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 8 40

Tarih-1 5 2 2 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 1 0 100
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 7 18

Matematik-1 40 7 7 18

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 0 33
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 9 8 45

Fizik 7 4 3 57

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 2 2 29

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 3 50

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR SAYGILI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,293 261,910 1 1 1 131 4686

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 13 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 17,06 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,81 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,15 0,85 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,04 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 13 7 11,25 45 10,94 9,01 10,04

Matematik-1 40 29 5 27,75 69 12,19 5,33 13,39

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,21 2,76 4,04

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,04 1,67 3,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,98 1,54 2,69

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,23 5,97 10,04

Toplam: 125 88 26 81,50 65 49,42 30,10 47,81

TYT Türkçe BCEcECDDeAEEDADABcBADEbddECebBEDeEcBEBDb

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CBbDEbDbaaCEdeACDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik DBC E DdACBDDEcBC DEACE BbceC EADDB ECAB

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen EBBDcECDBEDCBCdbCEBD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 11 73

Türkçe 40 29 11 73

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 4 4 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 2 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 4 1 80

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 29 5 73

Matematik-1 40 29 5 73

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 1 33
BASİT EŞİTSİZLİK 2 2 0 100
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 1 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
İSTATİSTİK 1 1 0 100
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
SAYMA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 1 0 100
PİSAGOR BAĞINTISI 1 1 0 100
YAMUK UZUNLUK 2 1 0 50
AĞIRLIK MERKEZİ 1 1 0 100
KARE UZUNLUK 1 1 0 100
BENZERLİK ALAN 1 1 0 100
ÇOKGEN AÇI 1 1 0 100
KATI CİSİM 2 2 0 100

TYT Fen 20 17 3 85

Fizik 7 6 1 86

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

HÜCRE 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BAZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,933 261,910 3 3 3 305 15426

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 13 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 17,06 10,78 17,08

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,81 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,15 0,85 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,94 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,04 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 19 1 18,75 75 10,94 9,01 10,04

Matematik-1 40 12 4 11,00 28 12,19 5,33 13,39

Fizik 7 4 1 3,75 54 4,21 2,76 4,04

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,04 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,98 1,54 2,69

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 9,23 5,97 10,04

Toplam: 125 65 15 61,25 49 49,42 30,10 47,81

TYT Türkçe CEcECDDADDeAE B DAAcBcdCCBA EC dDEDBDadB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DECBEdDADEBDACEACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik DC  a A   aB A C  D EcC   B    AD  d    

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen B DBb AbD       E   

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 8 70

Türkçe 40 28 8 70

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 5 3 63
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 19 1 76

Tarih-1 5 5 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 4 30

Matematik-1 40 12 4 30

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 2 1 67
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
İSTATİSTİK 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 1 0 100
AĞIRLIK MERKEZİ 1 1 0 100
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 1 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 2 30

Fizik 7 4 1 57

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya 7 1 1 14

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH TAŞKIRAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,965 261,910 5 7 7 345 19104

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 13 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 17,06 10,78 17,08

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,81 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,15 0,85 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,04 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 14 3 13,25 53 10,94 9,01 10,04

Matematik-1 40 10 5 8,75 22 12,19 5,33 13,39

Fizik 7 5 0 5,00 71 4,21 2,76 4,04

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,04 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,98 1,54 2,69

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 9,23 5,97 10,04

Toplam: 125 61 22 55,50 44 49,42 30,10 47,81

TYT Türkçe  CEDEbbDDAE bADAaBBADdeEAbCdeBEDAEcBaBDa

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CBEDE Db  CEdDcCDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik DBCdE DdAC Da   C    d        E  a      

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen EBBD  CDdE CB   CEe 

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 12 65

Türkçe 40 26 12 65

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 4 4 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 3 56

Tarih-1 5 5 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 5 25

Matematik-1 40 10 5 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 1 33
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 1 50
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 1 0 100
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 1 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 11 2 55

Fizik 7 5 0 71

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 4 1 57

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KAYA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,475 261,910 2 2 2 185 7301

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 13 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47 17,06 10,78 17,08

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,81 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,15 0,85 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,04 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 18 2 17,50 70 10,94 9,01 10,04

Matematik-1 40 22 3 21,25 53 12,19 5,33 13,39

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,21 2,76 4,04

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,04 1,67 3,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,98 1,54 2,69

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,23 5,97 10,04

Toplam: 125 80 15 76,25 61 49,42 30,10 47,81

TYT Türkçe dCaDECccDbEEbe AcBBAD   A    cE  EDBEBDC

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CBEDEADEBDCEeDcCDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik DBCBEd AAe a  ABCADEACE    B  EADD   C  

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen EBBDAECDBEDCBCEbCEBD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 9 53

Türkçe 40 21 9 53

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 7 5 0 71
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 3 0 38
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 1 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 18 2 72

Tarih-1 5 5 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 1 0 100
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 22 3 55

Matematik-1 40 22 3 55

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 3 2 1 67
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 0 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
İSTATİSTİK 1 1 0 100
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 1 0 100
PİSAGOR BAĞINTISI 1 1 0 100
YAMUK UZUNLUK 2 1 0 50
AĞIRLIK MERKEZİ 1 1 0 100
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 1 0 100
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 19 1 95

Fizik 7 7 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

HÜCRE 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA SÜT 83

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,293 261,910 12 47 47 439 32299

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 13 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 6 5,50 14 17,06 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,81 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,15 0,85 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,94 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,04 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 4 1 3,75 15 10,94 9,01 10,04

Matematik-1 40 16 2 15,50 39 12,19 5,33 13,39

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,21 2,76 4,04

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,04 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,98 1,54 2,69

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 9,23 5,97 10,04

Toplam: 125 36 13 32,75 26 49,42 30,10 47,81

TYT Türkçe dbaDECaDe         BADc                  

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CBEbE                    

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik DBCBEEDAACdDDEbBC D                     

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen EBBbA CD E    c aEdD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 6 18

Türkçe 40 7 6 18

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 1 0 14
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 0 1 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 0 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 4 1 16

Tarih-1 5 4 1 80

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 0 0
İSLAM VE İBADET 2 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 16 2 40

Matematik-1 40 16 2 40

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 3 3 0 100
BASİT EŞİTSİZLİK 2 2 0 100
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 9 4 45

Fizik 7 5 1 71

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 2 0 29

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

HÜCRE 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEFANUR YİĞİT 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,423 261,910 4 4 4 310 15680

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 13 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 17,06 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,81 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,15 0,85 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,94 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,04 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 14 6 12,50 50 10,94 9,01 10,04

Matematik-1 40 12 6 10,50 26 12,19 5,33 13,39

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,21 2,76 4,04

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,04 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,98 1,54 2,69

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,23 5,97 10,04

Toplam: 125 69 29 61,75 49 49,42 30,10 47,81

TYT Türkçe CEdEeDDADcbAEccBaeADaEaCedAEEeaADEDBDCEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DcCBEaaAbbcDACEACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik D B EEA C  BDbcC  D   C  dB b  ba       

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BEDBECAEDBCDBCcaEaDB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 14 65

Türkçe 40 26 14 65

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 6 2 75
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 6 56

Tarih-1 5 4 1 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 1 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 6 30

Matematik-1 40 12 6 30

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 3 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 1 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 1 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 1 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 17 3 85

Fizik 7 7 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA AKILLI 124

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,385 261,910 9 24 24 405 28235

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 13 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 17,06 10,78 17,08

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,81 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,15 0,85 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,94 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,04 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 13 5 11,75 47 10,94 9,01 10,04

Matematik-1 40 6 1 5,75 14 12,19 5,33 13,39

Fizik 7 2 5 0,75 11 4,21 2,76 4,04

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,04 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,98 1,54 2,69

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 9,23 5,97 10,04

Toplam: 125 47 26 40,50 32 49,42 30,10 47,81

TYT Türkçe CaBEeDD Deed    DAADaEcbCBAEEeaAcEaBDCEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DECBE a ebdDACEACEeD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik DCB      A dD     D                     

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen dEbedCcE      daEe B

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 12 58

Türkçe 40 23 12 58

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 5 3 63
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 5 52

Tarih-1 5 5 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 3 0

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 1 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 1 15

Matematik-1 40 6 1 15

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 8 25

Fizik 7 2 5 29

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 1 0 14

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERKAN ŞAHAN 199

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,783 261,910 13 128 128 546 42451

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 13 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 7 4,25 11 17,06 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,81 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,15 0,85 1,21

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,94 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,04 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 10 7 8,25 33 10,94 9,01 10,04

Matematik-1 40 4 1 3,75 9 12,19 5,33 13,39

Fizik 7 1 3 0,25 4 4,21 2,76 4,04

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,04 1,67 3,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,98 1,54 2,69

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 9,23 5,97 10,04

Toplam: 125 21 18 16,50 13 49,42 30,10 47,81

TYT Türkçe CE d  D acb   d  A   ac C    C          

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DdCB c cDbdD CaeCECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik De          DAE                         

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen a bc  A             

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 7 15

Türkçe 40 6 7 15

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 0 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 0 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 0 1 0
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 3 1 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 1 10

Matematik-1 40 4 1 10

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 1 3 14

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya 7 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVCAN ÇOMRUK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,920 261,910 6 8 8 365 21487

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 13 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 17,06 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,81 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,15 0,85 1,21

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,94 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,04 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 12 7 10,25 41 10,94 9,01 10,04

Matematik-1 40 19 5 17,75 44 12,19 5,33 13,39

Fizik 7 3 1 2,75 39 4,21 2,76 4,04

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,04 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,98 1,54 2,69

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 9,23 5,97 10,04

Toplam: 125 58 34 49,50 40 49,42 30,10 47,81

TYT Türkçe  aaDEeDDb E bdaAeeBADEedAECcdcEDd DcEacC

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CBbDEADbBDacee bDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik D CBEE bA BaD bBC DEA Ed  BB  d  D    AB

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen   B AcCDdE bB E aEB 

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 18 45

Türkçe 40 18 18 45

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 7 2 4 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 4 4 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 7 48

Tarih-1 5 4 1 80

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 1 0 100
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100

Felsefe 5 0 4 0

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 19 5 48

Matematik-1 40 19 5 48

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 3 2 1 67
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
İSTATİSTİK 1 1 0 100
HIZ PROBLEMELERİ 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 1 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 1 0 100
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 2 0 100

TYT Fen 20 9 4 45

Fizik 7 3 1 43

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 3 2 43

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 1 50

HÜCRE 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA GÜL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,665 261,910 8 13 13 378 23710

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 13 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 17,06 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,81 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,15 0,85 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,04 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 12 4 11,00 44 10,94 9,01 10,04

Matematik-1 40 7 1 6,75 17 12,19 5,33 13,39

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,21 2,76 4,04

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,04 1,67 3,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,98 1,54 2,69

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,23 5,97 10,04

Toplam: 125 54 23 48,25 39 49,42 30,10 47,81

TYT Türkçe bEdECDD bD e  cBDAADBbdaCBcEECedDdDBaCEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DECaE    beeACEACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik e B   A   DB   C     EC                 

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BEbBECAEDda   EaEeDB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 13 58

Türkçe 40 23 13 58

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 4 4 50
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 4 1 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 1 18

Matematik-1 40 7 1 18

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 2 0 67
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 12 5 60

Fizik 7 6 1 86

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya 7 2 2 29

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 2 67

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,670 261,910 11 44 44 435 32011

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 13 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 8 5,00 13 17,06 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,81 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,15 0,85 1,21

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,94 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,04 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 8 3 7,25 29 10,94 9,01 10,04

Matematik-1 40 12 1 11,75 29 12,19 5,33 13,39

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,21 2,76 4,04

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,04 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,98 1,54 2,69

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 9,23 5,97 10,04

Toplam: 125 38 16 34,00 27 49,42 30,10 47,81

TYT Türkçe    ECabeacee     AADBEc                 

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal b CBE    b    EbCECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik DCBBEEAD   BDc CB                       

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BEbBECAEDBe    dEe B

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 8 18

Türkçe 40 7 8 18

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 0 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 2 0 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 0 1 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 8 3 32

Tarih-1 5 3 1 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 1 30

Matematik-1 40 12 1 30

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 3 3 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİK 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 11 4 55

Fizik 7 6 1 86

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya 7 3 1 43

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZZ T 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,523 261,910 7 9 9 368 22123

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 13 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 17,06 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,81 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,15 0,85 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,94 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,04 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 9 1 8,75 35 10,94 9,01 10,04

Matematik-1 40 14 5 12,75 32 12,19 5,33 13,39

Fizik 7 3 0 3,00 43 4,21 2,76 4,04

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,04 1,67 3,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,98 1,54 2,69

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 9,23 5,97 10,04

Toplam: 125 54 19 49,25 39 49,42 30,10 47,81

TYT Türkçe bE EeDDcacecE BcDdADBEcbCBAEE BADaDBDCEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DECBb          ACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik DC eEcA CAaBDbcCB DA     CB             

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BED    EDdC         

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 12 63

Türkçe 40 25 12 63

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 6 2 75
PARAGRAF YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 1 36

Tarih-1 5 4 1 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 5 35

Matematik-1 40 14 5 35

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 3 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 1 30

Fizik 7 3 0 43

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya 7 3 1 43

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL TURUNÇ 262 10

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,800 261,910 1 122 122 540 42024

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 1 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 11 7,25 18 7,25 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,00 0,85 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 11 6 9,50 38 9,50 9,01 10,04

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,25 2,76 4,04

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,75 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,50 1,54 2,69

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 1,50 5,97 10,04

Toplam: 125 24 23 18,25 15 18,25 30,10 47,81

TYT Türkçe Ca ECc beDbAE BB AebB cd              aa

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DaCda   DEdDACEACEba     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Fen adeB   E  b    bE  d

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 11 25

Türkçe 40 10 11 25

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 1 1 14
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 0 3 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 11 6 44

Tarih-1 5 2 3 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 6 15

Fizik 7 1 3 14

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF ÇAKMAK 158 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,833 261,910 14 127 127 545 42442

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 18 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 0 3 -0,75 -2 6,89 10,78 17,08

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,07 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,88 0,85 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,92 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,17 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 5 3 4,25 17 7,25 9,01 10,04

Matematik-1 40 11 4 10,00 25 4,43 5,33 13,39

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,17 2,76 4,04

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,22 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,49 1,54 2,69

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 5,88 5,97 10,04

Toplam: 125 18 10 15,50 12 24,44 30,10 47,81

TYT Türkçe  ea   c                                 

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal C b   Dc       b ACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik D CB    d   DEA CAa   E  e  eA      E   

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen       C          E  

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 0 3 0

Türkçe 40 0 3 0

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 0 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 0 0
CÜMLE YORUMU 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 0 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 0 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 0 0 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 0 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 5 3 20

Tarih-1 5 1 1 20

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 4 28

Matematik-1 40 11 4 28

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 0 33
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 1 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 1 0 100
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 1 0 100
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 1 0 14

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ENES KAYA 276 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,383 261,910 7 72 72 474 35338

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 18 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 6,89 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,07 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,88 0,85 1,21

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,92 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,17 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 9 9 6,75 27 7,25 9,01 10,04

Matematik-1 40 3 22 -2,50 -6 4,43 5,33 13,39

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,17 2,76 4,04

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,22 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,49 1,54 2,69

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 5,88 5,97 10,04

Toplam: 125 45 53 31,75 25 24,44 30,10 47,81

TYT Türkçe CaeECbDdcDD b eeDAADBEdCCecaEbBbbEcdaCEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DbCca  eDcBacebACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik caBB  d ed d bbbB  c b caaa edc  bc c d 

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BEDBECAED Cbd ECb Dd

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 18 50

Türkçe 40 20 18 50

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 2 6 25
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 9 36

Tarih-1 5 2 3 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 22 8

Matematik-1 40 3 22 8

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 1 50
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 3 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 1 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 2 0
KARE UZUNLUK 1 0 1 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 1 0

TYT Fen 20 13 4 65

Fizik 7 7 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya 7 3 2 43

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 2 50

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KAYA 235 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,423 261,910 13 110 110 523 39629

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 18 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 22 3,50 9 6,89 10,78 17,08

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,07 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,88 0,85 1,21

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,92 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 4 -1,00 -20 0,17 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 3 17 -1,25 -5 7,25 9,01 10,04

Matematik-1 40 13 8 11,00 28 4,43 5,33 13,39

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,17 2,76 4,04

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,22 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,49 1,54 2,69

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 5,88 5,97 10,04

Toplam: 125 35 53 21,75 17 24,44 30,10 47,81

TYT Türkçe  baaEbDcc c bca  BBecc b aa e EDdbccaBDC

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal eaEcdbc d eaB cbD bcdab e

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik e CBbEDA ed DEc CbD   E  C   ec   B  C  

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen EBdcAE a EDCBbdaCE  

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 22 23

Türkçe 40 9 22 23

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 7 3 4 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 1 4 13
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 1 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 3 17 12

Tarih-1 5 1 4 20

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 2 0
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 4 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 13 8 33

Matematik-1 40 13 8 33

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 3 0 100
BASİT EŞİTSİZLİK 2 2 0 100
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 1 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 1 0 100
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 1 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 1 0 100
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 1 0 100
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 10 6 50

Fizik 7 4 2 57

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 0 0 0

Kimya 7 4 2 57

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 2 33

HÜCRE 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAMET 277 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,368 261,910 4 57 57 453 33111

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 18 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 14 5,50 14 6,89 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,07 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,88 0,85 1,21

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,92 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,17 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 11 4 10,00 40 7,25 9,01 10,04

Matematik-1 40 9 8 7,00 18 4,43 5,33 13,39

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,17 2,76 4,04

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,22 1,67 3,31

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,49 1,54 2,69

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 5,88 5,97 10,04

Toplam: 125 41 31 33,25 27 24,44 30,10 47,81

TYT Türkçe ba EbDa DDa     DddDBEdaace E   cb      

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal D CBEaD  beD CdAC CD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik eC     D dadcb C  c   CB e  CAE      C  

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BEbBECcED  eBeEdE DB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 14 23

Türkçe 40 9 14 23

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 3 1 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 0 5 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 4 0 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 8 23

Matematik-1 40 9 8 23

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 0 33
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 1 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
DOĞRUDA AÇI 1 1 0 100
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 1 0 100
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 12 5 60

Fizik 7 5 2 71

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 3 2 43

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 1 67

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YILDIZ 303 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,010 261,910 8 77 77 481 35993

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 18 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 20 3,00 8 6,89 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,07 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,88 0,85 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,92 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,17 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 13 7 11,25 45 7,25 9,01 10,04

Matematik-1 40 6 4 5,00 13 4,43 5,33 13,39

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,17 2,76 4,04

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,22 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,49 1,54 2,69

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 5,88 5,97 10,04

Toplam: 125 38 36 29,00 23 24,44 30,10 47,81

TYT Türkçe BbaaEeccb   Dcad aBADcCde  c a cdbDa    

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CBcDEbDbaDCceaACDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik e C   D d da      D  C  B   C           

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen EBBbAEC  a CdCd CbBD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 20 20

Türkçe 40 8 20 20

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 2 3 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 1 6 13
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 1 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 4 1 80

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 4 15

Matematik-1 40 6 4 15

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 0 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 11 5 55

Fizik 7 6 1 86

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 2 2 29

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

HÜCRE 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BAĞCI 256 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,755 261,910 6 61 61 457 33229

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 18 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 6,89 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,07 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,88 0,85 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,92 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 3,75 75 0,17 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 18 7 16,25 65 7,25 9,01 10,04

Matematik-1 40 1 6 -0,50 -1 4,43 5,33 13,39

Fizik 7 2 5 0,75 11 3,17 2,76 4,04

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,22 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,49 1,54 2,69

TYT Fen 20 5 13 1,75 9 5,88 5,97 10,04

Toplam: 125 45 45 33,75 27 24,44 30,10 47,81

TYT Türkçe CEBEeDDAaDedEccBeAeDBdEeCBcadCcbDccBDbaB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal ecCBbaDADcdDACEACECDBDCaA

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik ee   a a             c          D    a  

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BdbccCcEa bad bacbDB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 19 53

Türkçe 40 21 19 53

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 3 4 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 4 4 50
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 18 7 72

Tarih-1 5 2 3 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 80

BİLGİ FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
AHLAK FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 6 3

Matematik-1 40 1 6 3

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 1 0 100
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 1 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 13 25

Fizik 7 2 5 29

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 1 4 14

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 4 33

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ DUT 288 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,690 261,910 16 133 133 551 42746

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 18 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 21 4,75 12 6,89 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,07 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,88 0,85 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,92 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,17 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 11 8 9,00 36 7,25 9,01 10,04

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 4,43 5,33 13,39

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,17 2,76 4,04

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,22 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,49 1,54 2,69

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 5,88 5,97 10,04

Toplam: 125 27 41 16,75 13 24,44 30,10 47,81

TYT Türkçe CaBECce cDee    adebcEcdeBeabCad    abEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DECaadDcDbBeAdcAC CD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik ea         B  c              d          

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen d   EdAEcd  Bb ac Dd

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 21 25

Türkçe 40 10 21 25

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 2 3 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 2 4 25
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 8 44

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 8 25

Fizik 7 2 2 29

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya 7 2 3 29

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 3 17

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
H HÜSEYİN CAN 392 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,663 261,910 11 105 105 515 39220

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 18 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 2 4,50 11 6,89 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,07 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,88 0,85 1,21

Felsefe 5 4 0 4,00 80 0,92 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,17 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 13 4 12,00 48 7,25 9,01 10,04

Matematik-1 40 3 4 2,00 5 4,43 5,33 13,39

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,17 2,76 4,04

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,22 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,49 1,54 2,69

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 5,88 5,97 10,04

Toplam: 125 27 13 23,75 19 24,44 30,10 47,81

TYT Türkçe    E                              cBDaEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DbC be ADbB ACEACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik        a    Db b     dC              C  

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen  E B CA   a B   Edb 

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 2 13

Türkçe 40 5 2 13

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 0 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 1 0 33
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 2 1 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 0 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 0 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 2 0 25
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 13 4 52

Tarih-1 5 2 2 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 4 8

Matematik-1 40 3 4 8

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 1 0 100
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 3 30

Fizik 7 4 0 57

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya 7 1 1 14

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACI EYÜP BIYIKLI 220 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,515 261,910 1 30 30 411 29579

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 18 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 6,89 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,07 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,88 0,85 1,21

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,92 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,17 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 10 9 7,75 31 7,25 9,01 10,04

Matematik-1 40 5 4 4,00 10 4,43 5,33 13,39

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,17 2,76 4,04

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,22 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,49 1,54 2,69

TYT Fen 20 7 1 6,75 34 5,88 5,97 10,04

Toplam: 125 45 24 39,00 31 24,44 30,10 47,81

TYT Türkçe Cc bbDa DDec    DAADBEEdCBAEECedD cBDCEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DECaEaa DEdbceaACEbD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik   B  bAD    DAd         e   b           

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen      CAED    d  E DB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 10 58

Türkçe 40 23 10 58

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE YORUMU 3 0 3 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 5 1 71
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 6 2 75
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 9 40

Tarih-1 5 4 1 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 1 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100

Felsefe 5 0 5 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 4 13

Matematik-1 40 5 4 13

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 0 33
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 7 1 35

Fizik 7 2 0 29

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya 7 2 1 29

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 0 50

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN KILILI 271 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,015 261,910 2 37 37 424 30926

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 18 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 23 10,25 26 6,89 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,07 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,88 0,85 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,92 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,17 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 13 7 11,25 45 7,25 9,01 10,04

Matematik-1 40 8 9 5,75 14 4,43 5,33 13,39

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,17 2,76 4,04

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,22 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,49 1,54 2,69

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 5,88 5,97 10,04

Toplam: 125 48 45 36,75 29 24,44 30,10 47,81

TYT Türkçe BCbDEbacDbacecaAcdcADcdaeabdCBbDd cBEBDC

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CBcDdcDbdDCadDACDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik e eBaE A   aDEA ee   eE  C a     a      

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen EBBaAECDBE  edE abBc

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 23 40

Türkçe 40 16 23 40

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 7 2 4 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 3 5 38
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 3 2 60

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 9 20

Matematik-1 40 8 9 20

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 2 1 67
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 2 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 1 0 100
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 1 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 11 6 55

Fizik 7 6 1 86

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 3 2 43

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 3 33

HÜCRE 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EMİN 0 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,188 261,910 15 131 131 549 42537

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 18 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 12 7,00 18 6,89 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,07 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,88 0,85 1,21

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,92 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 0,50 10 0,17 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 9 13 5,75 23 7,25 9,01 10,04

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 4,43 5,33 13,39

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,17 2,76 4,04

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,22 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,49 1,54 2,69

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 5,88 5,97 10,04

Toplam: 125 24 29 16,75 13 24,44 30,10 47,81

TYT Türkçe  C a CDDe E b DA  cecc E a c B    ec Ba 

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal C EDcdDbaaeddeACbcCEC ed 

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik e   a  A    Dc    D                     

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen          E      C d 

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 12 25

Türkçe 40 10 12 25

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 0 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 1 1 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 3 3 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 0 3 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 9 13 36

Tarih-1 5 3 1 60

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 20

AHLAK FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 0 33
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ALİ DERELİ 233 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,583 261,910 10 92 92 499 37162

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 18 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 22 9,50 24 6,89 10,78 17,08

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,07 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,88 0,85 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,92 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,17 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 9 7 7,25 29 7,25 9,01 10,04

Matematik-1 40 6 5 4,75 12 4,43 5,33 13,39

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,17 2,76 4,04

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,22 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,49 1,54 2,69

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 5,88 5,97 10,04

Toplam: 125 36 37 26,75 21 24,44 30,10 47,81

TYT Türkçe  a EbcDbaDedE cBadADeEcbCBAadCadebccDCEa

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal  dC a  eDceDAebACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik eC  dE D daBDb C                        

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen  EbBECcE        c  B

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 22 38

Türkçe 40 15 22 38

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 2 5 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 3 5 38
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 1 2 20

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 5 15

Matematik-1 40 6 5 15

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 1 33
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİK 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 3 30

Fizik 7 4 2 57

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 1 0 14

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ARI 146 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,598 261,910 12 106 106 516 39237

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 18 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 11 1,25 3 6,89 10,78 17,08

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,07 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,88 0,85 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,92 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,17 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 7 2 6,50 26 7,25 9,01 10,04

Matematik-1 40 11 1 10,75 27 4,43 5,33 13,39

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,17 2,76 4,04

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,22 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,49 1,54 2,69

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 5,88 5,97 10,04

Toplam: 125 26 16 22,00 18 24,44 30,10 47,81

TYT Türkçe CE Ee   a  d  aeaAcb  a a  b            

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DECBEd ADb               

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik eC   EAD A  D     D  E    B  A     E    

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen   DB Cca        E   

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 4 11 10

Türkçe 40 4 11 10

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 0 1 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 7 2 28

Tarih-1 5 5 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 1 28

Matematik-1 40 11 1 28

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 0 33
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİK 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 1 0 100
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 2 20

Fizik 7 3 1 43

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DUT 0 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,325 261,910 3 45 45 436 32084

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 18 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 8 9,00 23 6,89 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,07 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,88 0,85 1,21

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,92 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,17 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 8 3 7,25 29 7,25 9,01 10,04

Matematik-1 40 11 10 8,50 21 4,43 5,33 13,39

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,17 2,76 4,04

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,22 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,49 1,54 2,69

TYT Fen 20 10 1 9,75 49 5,88 5,97 10,04

Toplam: 125 40 22 34,50 28 24,44 30,10 47,81

TYT Türkçe  CaDE DD    bAaA  aAD bd c B         B a

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal Cc D ADc  e    CDAC      

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik a    aDcA BaDEcBbcea Cd B    A  DD      

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen E BDAEC  c C     EBD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 8 28

Türkçe 40 11 8 28

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 1 0 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 1 3 14
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 1 1 13
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 1 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 8 3 32

Tarih-1 5 2 1 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 10 28

Matematik-1 40 11 10 28

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 3 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 2 0 100
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 1 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
İSTATİSTİK 1 0 1 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 1 0 50
AĞIRLIK MERKEZİ 1 1 0 100
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 10 1 50

Fizik 7 6 0 86

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 1 1 14

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 0 50

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KURT 263 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 18 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 18 -0,50 -1 6,89 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,07 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,88 0,85 1,21

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,92 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 3,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 3 -0,75 -15 0,17 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 3 14 -0,50 -2 7,25 9,01 10,04

Matematik-1 40 8 16 4,00 10 4,43 5,33 13,39

Fizik 7 1 4 0,00 0 3,17 2,76 4,04

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,22 1,67 3,31

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 1,49 1,54 2,69

TYT Fen 20 2 14 -1,50 -8 5,88 5,97 10,04

Toplam: 125 17 62 1,50 1 24,44 30,10 47,81

TYT Türkçe bcdaeb     cbce   b edd  B E baADbc     

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DcCe a  Db cee cd aaeb d 

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik aCcBbEdbCA   bd    cbE  a   Cbbda  c e A

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen dc eaC  bdCaeeb dace

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 4 18 10

Türkçe 40 4 18 10

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 0 4 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 0 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 3 1 38
PARAGRAF YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 3 14 12

Tarih-1 5 2 2 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 0 3 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

İSLAM VE İBADET 2 0 2 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 3 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 16 20

Matematik-1 40 8 16 20

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
İSTATİSTİK 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 1 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 1 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 1 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 1 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 1 0
KATI CİSİM 2 1 0 50

TYT Fen 20 2 14 10

Fizik 7 1 4 14

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya 7 1 5 14

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 5 0

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHMETULLAH DÜĞER 261 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,825 261,910 5 60 60 456 33211

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 18 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 8 10,00 25 6,89 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,07 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,88 0,85 1,21

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,92 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,17 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 11 4 10,00 40 7,25 9,01 10,04

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 4,43 5,33 13,39

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,17 2,76 4,04

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,22 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,49 1,54 2,69

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 5,88 5,97 10,04

Toplam: 125 38 18 33,50 27 24,44 30,10 47,81

TYT Türkçe ea ECD  a DA     dADB da   EE   D cc C  

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DaCBb   DbeDAC AC CD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik DC               c       Ce b   D    C  

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BEbBEC  c C B  aE DB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 8 30

Türkçe 40 12 8 30

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 1 1 14
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 1 3 13
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 0 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 1 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 1 0 100
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 1 0 100
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 10 3 50

Fizik 7 5 1 71

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 1 50

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDA  SAYAN 2850 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 18 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 33 -2,25 -6 6,89 10,78 17,08

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,07 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,88 0,85 1,21

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,92 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 0,00 0 0,17 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 3 21 -2,25 -9 7,25 9,01 10,04

Matematik-1 40 8 32 0,00 0 4,43 5,33 13,39

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 3,17 2,76 4,04

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,22 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,49 1,54 2,69

TYT Fen 20 3 16 -1,00 -5 5,88 5,97 10,04

Toplam: 125 20 102 -5,50 -4 24,44 30,10 47,81

TYT Türkçe abbDECbDedddbbcccd bcdebccdceeaaccDeddDb

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal ad ccbacBcebcbeCbcacbEcec

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik bcCeaabddbdecbdcbbaEbdbddCBeCcbbaDcbECca

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen b*cb bbcBEcdcaEaebda

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 33 15

Türkçe 40 6 33 15

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 2 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 7 2 4 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 0 8 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 2 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 3 21 12

Tarih-1 5 0 4 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 1 0 100
İKLİM ELEMANLARI 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 20

AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 8 32 20

Matematik-1 40 8 32 20

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 3 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 2 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 2 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 4 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
İSTATİSTİK 1 0 1 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
SAYMA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 1 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 1 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 2 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 1 0 100
KARE UZUNLUK 1 0 1 0
BENZERLİK ALAN 1 1 0 100
ÇOKGEN AÇI 1 1 0 100
KATI CİSİM 2 0 2 0

TYT Fen 20 3 16 15

Fizik 7 0 6 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

HÜCRE 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARATAŞ 390 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,843 261,910 9 79 79 483 36032

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 18 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 12 7,00 18 6,89 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,07 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,88 0,85 1,21

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,92 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 0,50 10 0,17 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 11 7 9,25 37 7,25 9,01 10,04

Matematik-1 40 5 6 3,50 9 4,43 5,33 13,39

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,17 2,76 4,04

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,22 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,49 1,54 2,69

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 5,88 5,97 10,04

Toplam: 125 36 27 29,25 23 24,44 30,10 47,81

TYT Türkçe dCbcEb      e a   ccD  EAECB abc E  E  d

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal C  DE Dae CEe cbDACEC  eb

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik       D b   a b CA   CEe    bd          

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen EBBDcEC  E      dEBD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 12 25

Türkçe 40 10 12 25

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 2 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 1 1 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 2 2 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 3 1 38
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 3 0 60

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 20

AHLAK FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 5 6 13

Matematik-1 40 5 6 13

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 0 33
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 1 50
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 1 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 1 0 100
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 10 2 50

Fizik 7 6 1 86

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 1 0 14

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 1 50

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI GÖKKAYA 273 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,398 261,910 6 76 76 480 35919

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 24 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 19 9,25 23 8,67 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,06 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,97 0,85 1,21

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,49 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,01 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,09 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 8 5 6,75 27 9,62 9,01 10,04

Matematik-1 40 7 7 5,25 13 3,14 5,33 13,39

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,57 2,76 4,04

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,19 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,51 1,54 2,69

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 5,27 5,97 10,04

Toplam: 125 38 36 29,00 23 26,31 30,10 47,81

TYT Türkçe CE Ebca ebbA    DdADBbcbCddEEaedc ccDbEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal D CB    edda e ACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik eC    dD A  DeE     EE  e  abd          

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen  EbBECcE   aBd Cc DB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 19 35

Türkçe 40 14 19 35

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 4 2 57
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 1 7 13
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 3 0 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 0 3 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 7 18

Matematik-1 40 7 7 18

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
İSTATİSTİK 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 1 0
SAYMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 9 5 45

Fizik 7 4 2 57

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 2 2 29

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 1 50

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KURT 298 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,200 261,910 21 124 124 542 42120

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 24 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 8 2,00 5 8,67 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,06 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,97 0,85 1,21

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,49 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,01 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,09 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 8 2 7,50 30 9,62 9,01 10,04

Matematik-1 40 7 5 5,75 14 3,14 5,33 13,39

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,57 2,76 4,04

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,19 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,51 1,54 2,69

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 5,27 5,97 10,04

Toplam: 125 22 20 17,00 14 26,31 30,10 47,81

TYT Türkçe Ca  C   b e E da   c  c    E   d        

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal D C b   D  D   ACEbD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik D  ca e C eB  EC  c   C  C              

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen    B acE    c bd  D 

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 4 8 10

Türkçe 40 4 8 10

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLE YORUMU 3 1 0 33
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 0 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 0 2 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 0 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 8 2 32

Tarih-1 5 2 1 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 5 18

Matematik-1 40 7 5 18

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 2 33
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 0 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 5 15

Fizik 7 1 2 14

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 1 1 14

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENGÜ SU ARI 252 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,528 261,910 18 109 109 522 39612

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 24 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 18 9,50 24 8,67 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,06 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,97 0,85 1,21

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,49 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,01 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 2,75 55 1,09 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 12 8 10,00 40 9,62 9,01 10,04

Matematik-1 40 3 10 0,50 1 3,14 5,33 13,39

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,57 2,76 4,04

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,19 1,67 3,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,51 1,54 2,69

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 5,27 5,97 10,04

Toplam: 125 34 43 23,25 19 26,31 30,10 47,81

TYT Türkçe BCEaEeDce E eAaAceaADcedAaCdbBcD  cc    

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CBbD bDba C dD bbACEC ABa

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik b a bE bd e  b cC    d  cC              

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen dBBDedaDcc Ca       

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 18 35

Türkçe 40 14 18 35

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 0 4 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 2 4 25
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 3 1 60

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 60

AHLAK FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 3 10 8

Matematik-1 40 3 10 8

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 2 1 67
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 2 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 7 25

Fizik 7 3 4 43

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK 1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA BAĞCI 300 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,688 261,910 17 103 103 513 39047

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 24 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 13 9,75 24 8,67 10,78 17,08

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,06 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,97 0,85 1,21

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,49 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,01 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 3 0 3,00 60 1,09 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 10 2 9,50 38 9,62 9,01 10,04

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,57 2,76 4,04

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,19 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,51 1,54 2,69

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 5,27 5,97 10,04

Toplam: 125 29 18 24,50 20 26,31 30,10 47,81

TYT Türkçe Cb Ebc  Dcc      dADdbEeCB ca Be EcBDC  

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal           d ACcACECDB C A

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Fen a  c CAE       dE DB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 13 33

Türkçe 40 13 13 33

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 2 3 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 3 2 38
PARAGRAF YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 2 40

Tarih-1 5 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 0 60

BİLGİ FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100

TYT Fen 20 6 3 30

Fizik 7 2 2 29

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya 7 1 0 14

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 1 50

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE  OZ*RTICI 281 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,975 261,910 7 78 78 482 36008

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 24 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 7 7,25 18 8,67 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,06 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,97 0,85 1,21

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,49 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 4,01 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 1,75 35 1,09 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 8 6 6,50 26 9,62 9,01 10,04

Matematik-1 40 8 7 6,25 16 3,14 5,33 13,39

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,57 2,76 4,04

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,19 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,51 1,54 2,69

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 5,27 5,97 10,04

Toplam: 125 35 25 28,75 23 26,31 30,10 47,81

TYT Türkçe  CaDE       eeaA BBAD   A   bcd         

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal C  Db cb  CdeD    CEC eB 

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik   C ab AAeBaD b C  EA c    e            

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen EaBDAbC  ED   EaaEdD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 7 23

Türkçe 40 9 7 23

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 0 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 1 0 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 7 1 1 14
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 1 0 13
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 1 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 2 1 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 40

AHLAK FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 7 20

Matematik-1 40 8 7 20

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 2 1 67
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
İSTATİSTİK 1 0 1 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 10 5 50

Fizik 7 5 2 71

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 2 0 29

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 3 50

HÜCRE 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA EKİCİ 260 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,430 261,910 2 16 16 386 25326

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 24 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 8,67 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,06 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,97 0,85 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,49 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,01 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,09 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 15 3 14,25 57 9,62 9,01 10,04

Matematik-1 40 4 3 3,25 8 3,14 5,33 13,39

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,57 2,76 4,04

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,19 1,67 3,31

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,51 1,54 2,69

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 5,27 5,97 10,04

Toplam: 125 51 19 46,25 37 26,31 30,10 47,81

TYT Türkçe BCEDEe  a E bAD c BAcEebbECeecEDA DBEB C

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal C EeEADb DCEdDACDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik Dc B     bB  d              C           

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen     AEC  EaCBaE CEBD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 11 53

Türkçe 40 21 11 53

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 4 1 57
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 5 3 63
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 3 1 60

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 3 10

Matematik-1 40 4 3 10

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 11 2 55

Fizik 7 3 0 43

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 3 2 43

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 5 0 83

HÜCRE 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GNİHAL G *EŞ 264 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,155 261,910 4 28 28 409 29247

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 24 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 8,67 10,78 17,08

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,06 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,97 0,85 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,49 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,01 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 4 0 4,00 80 1,09 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 16 6 14,50 58 9,62 9,01 10,04

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 3,14 5,33 13,39

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,57 2,76 4,04

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,19 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,51 1,54 2,69

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 5,27 5,97 10,04

Toplam: 125 47 32 39,00 31 26,31 30,10 47,81

TYT Türkçe  CEDEbDcb E eADAaaBAccCEAa eCBEDdEcBEBab

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CBEDEc Ec CccDAbDcCEC ABD

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik D       A     A C    d      bA       b  

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen  Bc Abbc c  Bd  aEdc

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 14 55

Türkçe 40 22 14 55

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 5 3 63
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 16 6 64

Tarih-1 5 5 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 4 0 80

AHLAK FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 0 33
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 1 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 9 20

Fizik 7 2 3 29

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK 1 0 1 0

Kimya 7 1 3 14

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 3 17

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL YILMAZ 301 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,480 261,910 1 11 11 373 22910

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 24 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 8,67 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,06 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,97 0,85 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,49 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,01 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,09 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 16 4 15,00 60 9,62 9,01 10,04

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 3,14 5,33 13,39

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,57 2,76 4,04

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,19 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,51 1,54 2,69

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 5,27 5,97 10,04

Toplam: 125 56 23 50,25 40 26,31 30,10 47,81

TYT Türkçe bcBECDedDDDA c aDAADBEEdCdAEEeBADEDcDaEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DECBbeDADEcDACcACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik             D         d         D       

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BEbBECAcDea BddaE DB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 11 68

Türkçe 40 27 11 68

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 5 3 63
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 16 4 64

Tarih-1 5 4 1 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 1 0 100
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 11 7 55

Fizik 7 6 1 86

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya 7 2 4 29

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 2 50

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE SILA ÇATAL 130 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,898 261,910 12 97 97 507 38482

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 24 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 10 10,50 26 8,67 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,06 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,97 0,85 1,21

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,49 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,01 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 1 1 0,75 15 1,09 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 11 3 10,25 41 9,62 9,01 10,04

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 3,14 5,33 13,39

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,57 2,76 4,04

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,19 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,51 1,54 2,69

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 5,27 5,97 10,04

Toplam: 125 29 15 25,25 20 26,31 30,10 47,81

TYT Türkçe B ED aaD     Aa   BAD eE E B accba BE c 

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CB DE Dc  C   cC ACEC  c 

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik              a  C                       

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen  B       E      C Ba

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 10 33

Türkçe 40 13 10 33

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 7 2 3 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 3 3 38
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 3 44

Tarih-1 5 4 0 80

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 1 20

AHLAK FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 0 33
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 1 20

Fizik 7 1 0 14

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE BAŞCI 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,710 261,910 19 115 115 530 40536

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 24 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 13 8,75 22 8,67 10,78 17,08

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,06 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,97 0,85 1,21

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,49 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,01 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 1,09 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 7 6 5,50 22 9,62 9,01 10,04

Matematik-1 40 6 8 4,00 10 3,14 5,33 13,39

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,57 2,76 4,04

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,19 1,67 3,31

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,51 1,54 2,69

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 5,27 5,97 10,04

Toplam: 125 29 33 20,75 17 26,31 30,10 47,81

TYT Türkçe bE EeDDcacDc   aD AD cEb e a  aADa  D   

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal   Caa  dDbd  C ACEb     A

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik DCceacdeCAaBD c                         

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen e    CAEbedD  b c   

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 13 30

Türkçe 40 12 13 30

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 2 2 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 3 2 38
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 7 6 28

Tarih-1 5 1 2 20

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 20

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100

TYT Matematik 40 6 8 15

Matematik-1 40 6 8 15

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 6 20

Fizik 7 2 1 29

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya 7 2 3 29

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE KARACA 268 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,680 261,910 13 99 99 509 38680

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 24 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 18 10,50 26 8,67 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,97 0,85 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,49 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,01 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 1,50 30 1,09 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 13 9 10,75 43 9,62 9,01 10,04

Matematik-1 40 3 5 1,75 4 3,14 5,33 13,39

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,57 2,76 4,04

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,19 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,51 1,54 2,69

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 5,27 5,97 10,04

Toplam: 125 33 34 24,50 20 26,31 30,10 47,81

TYT Türkçe Ca ECcb D eA  c DdAcBccbaBAEdeccDEcBa aB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DaCBa  dDbdDdaEACECDaDC e

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik c    d e  a a  C           BC           

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen        E       a  Dd

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 18 38

Türkçe 40 15 18 38

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 4 4 50
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 13 9 52

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 40

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
AHLAK FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 3 5 8

Matematik-1 40 3 5 8

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 0 33
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 1 0 100
SAYMA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA BOZDAĞ 297 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,128 261,910 15 101 101 511 38789

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 24 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 17 -2,25 -6 8,67 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,97 0,85 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,49 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,01 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,09 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 14 6 12,50 50 9,62 9,01 10,04

Matematik-1 40 6 8 4,00 10 3,14 5,33 13,39

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,57 2,76 4,04

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,19 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,51 1,54 2,69

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 5,27 5,97 10,04

Toplam: 125 33 34 24,50 20 26,31 30,10 47,81

TYT Türkçe bad ee bc ed  cebAc   db    c Bc        

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DECabBDADbBDcCEbCEeD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik  C       AaBD     e EbbBeb  b        a  

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen aEDBECAEa   Bd  E DB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 2 17 5

Türkçe 40 2 17 5

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 0 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 0 3 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 0 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 14 6 56

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 1 0 100
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 8 15

Matematik-1 40 6 8 15

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 3 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
İSTATİSTİK 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 1 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 11 3 55

Fizik 7 6 1 86

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya 7 2 2 29

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 0 50

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE CEVİZ 241 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,293 261,910 10 88 88 494 36866

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 24 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 8,67 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,06 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,97 0,85 1,21

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,49 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,01 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 2,00 40 1,09 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 13 3 12,25 49 9,62 9,01 10,04

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 3,14 5,33 13,39

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,57 2,76 4,04

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 1,19 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,51 1,54 2,69

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 5,27 5,97 10,04

Toplam: 125 35 30 27,50 22 26,31 30,10 47,81

TYT Türkçe  bEcECee    bAaAcaBADcd AE BC Ecd cBaBDa

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal C  D cDc  C eDACDACEC  B 

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik D          a E                          

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen dBBeA acea a  caaEa 

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 15 40

Türkçe 40 16 15 40

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 2 0 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 3 2 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 3 5 38
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 0 50
PARAGRAF YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 3 52

Tarih-1 5 2 0 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 40

AHLAK FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 11 20

Fizik 7 3 3 43

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 1 0

Kimya 7 0 4 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 4 17

HÜCRE 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÇOMRUK 280 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,398 261,910 3 27 27 408 29195

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 24 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 12 10,00 25 8,67 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,97 0,85 1,21

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,49 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,01 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 2,00 40 1,09 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 15 5 13,75 55 9,62 9,01 10,04

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 3,14 5,33 13,39

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,57 2,76 4,04

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,19 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,51 1,54 2,69

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 5,27 5,97 10,04

Toplam: 125 45 21 39,75 32 26,31 30,10 47,81

TYT Türkçe  bacb D       DAc cADc    CBCcED baBaBDa

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CBbDaADbaDC e ACDACEC  B 

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik D          DD            C  C        dd 

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen EBBDAECa E C    aEBD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 12 33

Türkçe 40 13 12 33

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 3 3 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 3 2 38
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 1 0
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 5 60

Tarih-1 5 3 2 60

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 40

AHLAK FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 2 13

Matematik-1 40 5 2 13

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 1 0
KATI CİSİM 2 0 1 0

TYT Fen 20 12 2 60

Fizik 7 7 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 2 1 29

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 1 50

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BATTAL 286 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 24 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 10 -0,50 -1 8,67 10,78 17,08

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,06 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,97 0,85 1,21

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,49 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,01 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,09 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 0 4 -1,00 -4 9,62 9,01 10,04

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 3,14 5,33 13,39

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,57 2,76 4,04

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,19 1,67 3,31

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,51 1,54 2,69

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9 5,27 5,97 10,04

Toplam: 125 3 24 -3,00 -2 26,31 30,10 47,81

TYT Türkçe ca e e    Ea   Aa adc                 e 

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal d         ed  c          

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik D              c        e   a           

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen  a  c ae        e db

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 2 10 5

Türkçe 40 2 10 5

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 0 0 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 0 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 0 4 0

Tarih-1 5 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 0 3 0

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 0 0
İSLAM VE İBADET 2 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 7 0

Fizik 7 0 3 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 3 0

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI AKKURT 279 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,265 261,910 8 84 84 488 36326

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 24 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 14 8,50 21 8,67 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,06 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,97 0,85 1,21

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,49 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,01 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 2,00 40 1,09 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 13 5 11,75 47 9,62 9,01 10,04

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 3,14 5,33 13,39

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,57 2,76 4,04

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,19 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,51 1,54 2,69

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 5,27 5,97 10,04

Toplam: 125 36 28 29,00 23 26,31 30,10 47,81

TYT Türkçe  baDECDca   bdDdcc ADEac aaB B  A     aC

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CabD cDc D b DACDACEC  B 

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik    B          b              A   b    c 

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen  BBDA CDdEa Bb a Eda

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 14 30

Türkçe 40 12 14 30

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 7 1 2 14
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 3 1 38
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 13 5 52

Tarih-1 5 2 2 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 40

AHLAK FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 1 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 1 0

TYT Fen 20 9 6 45

Fizik 7 5 0 71

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 3 3 43

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 3 17

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİGAR SUDE TEPE 247 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,648 261,910 23 140 140 562 44295

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 24 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 22 0,50 1 8,67 10,78 17,08

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,06 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,97 0,85 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,49 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,01 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 1,75 35 1,09 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 8 4 7,00 28 9,62 9,01 10,04

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 3,14 5,33 13,39

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,57 2,76 4,04

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,19 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,51 1,54 2,69

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 5,27 5,97 10,04

Toplam: 125 21 35 12,25 10 26,31 30,10 47,81

TYT Türkçe caacbbeD c aee dcaaAbda A a       bBEBcb

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal      bDce      CDACEa AB 

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik   CB                                    

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen  cBc  CDeE   ecedcdD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 22 15

Türkçe 40 6 22 15

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 2 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 7 1 3 14
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 3 2 38
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 0 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 8 4 32

Tarih-1 5 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 40

AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 9 25

Fizik 7 2 2 29

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 2 2 29

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

HÜCRE 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR DELİCE 285 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,815 261,910 5 52 52 445 32621

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 24 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 20 13,00 33 8,67 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,97 0,85 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,49 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,01 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 2,75 55 1,09 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 15 8 13,00 52 9,62 9,01 10,04

Matematik-1 40 4 6 2,50 6 3,14 5,33 13,39

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,57 2,76 4,04

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,19 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,51 1,54 2,69

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 5,27 5,97 10,04

Toplam: 125 45 42 34,50 28 26,31 30,10 47,81

TYT Türkçe BCEcECbDb  aDAaAcBBAccbccEdBedcceEccEBDd

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CBbDdADcd CddeACDACEC eBD

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik D e   D   ca  A       c    cC        d  

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen dBBDcc a E Ce EaacBD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 20 45

Türkçe 40 18 20 45

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 2 6 25
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 15 8 60

Tarih-1 5 3 2 60

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 60

AHLAK FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

TYT Matematik 40 4 6 10

Matematik-1 40 4 6 10

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 1 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
SAYMA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 1 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 8 8 40

Fizik 7 3 3 43

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 3 50

HÜCRE 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURCAN ÇOMRUK 228 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,263 261,910 11 89 89 495 36875

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 24 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 21 12,75 32 8,67 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,97 0,85 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,49 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,01 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,09 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 13 5 11,75 47 9,62 9,01 10,04

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,57 2,76 4,04

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,19 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,51 1,54 2,69

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 5,27 5,97 10,04

Toplam: 125 36 32 28,00 22 26,31 30,10 47,81

TYT Türkçe badEbDabDDbAE aeadAcBEEeCaAEECBbccacDbEa

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DcCBb  ADbdDACcACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Fen B becCcE    B   c Dd

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 21 45

Türkçe 40 18 21 45

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 3 4 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 3 5 38
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 5 52

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 6 25

Fizik 7 2 4 29

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELVER CÜCÜK 272 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,085 261,910 20 120 120 535 40805

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 24 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 10 5,50 14 8,67 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,06 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,97 0,85 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,49 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,01 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 1,09 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 10 2 9,50 38 9,62 9,01 10,04

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 3,14 5,33 13,39

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,57 2,76 4,04

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,19 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,51 1,54 2,69

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 5,27 5,97 10,04

Toplam: 125 25 16 21,00 17 26,31 30,10 47,81

TYT Türkçe C  Eba AaDed  c    DB      E  a   ccDb  

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DbC    ADc     ACECDB    

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik          b          E                   

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen c  BEC c    B   E Dd

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 10 20

Türkçe 40 8 10 20

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 0 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 2 1 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 0 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 0 1 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 10 2 40

Tarih-1 5 2 1 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 20

BİLGİ FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 3 30

Fizik 7 3 1 43

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ OKUMUŞ 269 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,880 261,910 16 102 102 512 38832

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 24 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 16 4,00 10 8,67 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,06 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,97 0,85 1,21

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,49 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,01 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,09 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 11 3 10,25 41 9,62 9,01 10,04

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 3,14 5,33 13,39

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,57 2,76 4,04

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,19 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,51 1,54 2,69

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 5,27 5,97 10,04

Toplam: 125 32 28 25,00 20 26,31 30,10 47,81

TYT Türkçe bb Ebc bDDbAa cB cAb Eded  Ed dd        

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal  aCBE  Aec  AC ACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik DCa      e  c     b                     

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BEDB  cED aDB EacaDB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 16 20

Türkçe 40 8 16 20

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 1 0 14
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 0 3 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 3 44

Tarih-1 5 3 1 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 0 40

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 11 5 55

Fizik 7 4 1 57

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 4 1 57

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 3 50

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN ŞAN 183 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
141,593 261,910 22 139 139 560 44078

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 24 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 4 2,00 5 8,67 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,06 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,97 0,85 1,21

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,49 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,01 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,09 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 9 3 8,25 33 9,62 9,01 10,04

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,57 2,76 4,04

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,19 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,51 1,54 2,69

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 5,27 5,97 10,04

Toplam: 125 16 11 13,25 11 26,31 30,10 47,81

TYT Türkçe ea        DA     bcD                    

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal e CaE    Ed  C ACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Fen aE c Cca       CE   

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 3 4 8

Türkçe 40 3 4 8

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLE YORUMU 3 0 0 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 0 0 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 9 3 36

Tarih-1 5 2 2 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 4 20

Fizik 7 2 3 29

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VİLDAN K 182 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,475 261,910 14 100 100 510 38723

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 24 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 12 5,00 13 8,67 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,97 0,85 1,21

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,49 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,01 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,09 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 9 5 7,75 31 9,62 9,01 10,04

Matematik-1 40 8 2 7,50 19 3,14 5,33 13,39

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,57 2,76 4,04

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,19 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,51 1,54 2,69

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 5,27 5,97 10,04

Toplam: 125 29 22 23,50 19 26,31 30,10 47,81

TYT Türkçe cbEaEeDDb   bca   aADca eEC             

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CabDEde   C d  CDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik         A   DEc C  E  E    BC        a  

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen EaBb     b       E D

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 12 20

Türkçe 40 8 12 20

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 7 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 0 3 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 0 50
PARAGRAF YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 9 5 36

Tarih-1 5 3 2 60

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 2 0

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 2 20

Matematik-1 40 8 2 20

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 0 33
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
İSTATİSTİK 1 1 0 100
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
SAYMA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 1 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 3 20

Fizik 7 2 2 29

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ÖZER 113 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,250 261,910 9 87 87 491 36527

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 24 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 13 8,75 22 8,67 10,78 17,08

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,06 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,97 0,85 1,21

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,49 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 4,01 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,09 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 5 5 3,75 15 9,62 9,01 10,04

Matematik-1 40 8 4 7,00 18 3,14 5,33 13,39

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,57 2,76 4,04

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,19 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,51 1,54 2,69

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 5,27 5,97 10,04

Toplam: 125 34 25 27,75 22 26,31 30,10 47,81

TYT Türkçe a  ECcD a ed  caDAA   cd B    BAe cBabEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal          bBcAC bCEea     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik           a D  C  D EECc C aCe          

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen  EbB CAb   DB  aE DB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 13 30

Türkçe 40 12 13 30

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 2 2 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 0 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 4 3 50
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 0 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 5 5 20

Tarih-1 5 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İSLAM VE İBADET 2 0 2 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 4 20

Matematik-1 40 8 4 20

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 0 33
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 1 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
İSTATİSTİK 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 1 0
SAYMA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 9 3 45

Fizik 7 4 1 57

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya 7 2 1 29

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 1 50

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASİYE YÜKSEK 246 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,035 261,910 19 135 135 554 42959

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 23 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 23 7,25 18 8,16 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,75 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,51 0,85 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,47 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,61 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,58 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 3 2 2,50 10 7,91 9,01 10,04

Matematik-1 40 5 8 3,00 8 2,87 5,33 13,39

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,97 2,76 4,04

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,08 1,67 3,31

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,36 1,54 2,69

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 4,41 5,97 10,04

Toplam: 125 26 41 15,75 13 22,91 30,10 47,81

TYT Türkçe CaeEeca abbAa   edccBEcdCaAabCBdcEaBadEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DEC     bb               

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik aCB dE cCda Db       b      a           

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen ddDccCcE  C cC ac   

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 23 33

Türkçe 40 13 23 33

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 3 5 38
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 3 2 12

Tarih-1 5 3 0 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 8 13

Matematik-1 40 5 8 13

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 8 25

Fizik 7 2 5 29

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 3 1 43

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 2 0

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL AKSU 133 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,623 261,910 13 119 119 534 40732

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 23 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 12 4,00 10 8,16 10,78 17,08

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,75 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,51 0,85 1,21

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,47 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,58 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 10 6 8,50 34 7,91 9,01 10,04

Matematik-1 40 6 5 4,75 12 2,87 5,33 13,39

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,97 2,76 4,04

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,08 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,36 1,54 2,69

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 4,41 5,97 10,04

Toplam: 125 28 31 20,25 16 22,91 30,10 47,81

TYT Türkçe dbEcc aDD acecaA aBe EC                 

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal Ccaa cDc  aE DACDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik   a  c A  B D c C  b C       d     A    

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen beB c ae aDC d   EdD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 12 18

Türkçe 40 7 12 18

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 1 1 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 7 1 1 14
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 0 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 2 0 25
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 0 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 10 6 40

Tarih-1 5 1 3 20

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 5 15

Matematik-1 40 6 5 15

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 2 1 67
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 1 0 50
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 8 25

Fizik 7 1 4 14

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 1 33

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU KURT 140 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,343 261,910 18 134 134 552 42790

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 23 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 23 8,25 21 8,16 10,78 17,08

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,75 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,51 0,85 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,47 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 2 -0,50 -10 0,58 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 10 10 7,50 30 7,91 9,01 10,04

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,97 2,76 4,04

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,08 1,67 3,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,36 1,54 2,69

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 4,41 5,97 10,04

Toplam: 125 25 34 16,50 13 22,91 30,10 47,81

TYT Türkçe aEBECcD aDec  ceedAcBEddadcEbbdbDEDccaaB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal caCcbB  aceDACcACECDe a  

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Fen B      a            

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 23 35

Türkçe 40 14 23 35

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 1 7 13
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 10 40

Tarih-1 5 1 4 20

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 1 0 100
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 2 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 1 0 14

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA AKKAYA 230 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,225 261,910 17 132 132 550 42672

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 23 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 22 4,50 11 8,16 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,75 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,51 0,85 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,47 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,58 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 8 10 5,50 22 7,91 9,01 10,04

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 2,87 5,33 13,39

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,97 2,76 4,04

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,08 1,67 3,31

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,36 1,54 2,69

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 4,41 5,97 10,04

Toplam: 125 28 44 17,00 14 22,91 30,10 47,81

TYT Türkçe  bcaEdDe    DADAcaBcDcbdAcbeb a  ceBcead

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CabDdb b ceaaDACcACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik e       d    EA                  a   e  

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen cBcecEd  E CdaE aEBD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 22 25

Türkçe 40 10 22 25

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 1 1 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 2 5 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 2 4 25
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 1 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 10 32

Tarih-1 5 2 3 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 1 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 1 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 8 8 40

Fizik 7 2 5 29

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 0 1 0

Kimya 7 2 2 29

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 1 67

HÜCRE 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA NUR KARA 385 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,398 261,910 3 54 54 447 32709

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 23 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 8,16 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,75 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,51 0,85 1,21

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,47 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 4 0 4,00 80 0,58 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 16 1 15,75 63 7,91 9,01 10,04

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 2,87 5,33 13,39

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,97 2,76 4,04

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,08 1,67 3,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,36 1,54 2,69

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,41 5,97 10,04

Toplam: 125 38 15 34,25 27 22,91 30,10 47,81

TYT Türkçe  CaDEeDDb   bAaAc BADcaEdEac aEDAEaBaBDC

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CaEDE     CEB  CDACEC ABD

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik             D                           

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen          E          

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 14 50

Türkçe 40 20 14 50

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 3 5 38
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 16 1 64

Tarih-1 5 4 1 80

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 4 0 80

AHLAK FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
E  N  BAYINDIR 234 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,338 261,910 16 130 130 548 42517

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 23 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 12 8,00 20 8,16 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,75 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,51 0,85 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,47 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 0,25 5 0,58 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 11 13 7,75 31 7,91 9,01 10,04

Matematik-1 40 1 12 -2,00 -5 2,87 5,33 13,39

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,97 2,76 4,04

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 1,08 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,36 1,54 2,69

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 4,41 5,97 10,04

Toplam: 125 30 49 17,75 14 22,91 30,10 47,81

TYT Türkçe  CEDEeaDD   beDcd BAccaEbcCa            

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CaaDEdDbaeebdDACDACcC beb

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik e e  aa    a dda   E  a    ee    c      

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen EBBDcbCcda aadcdaEBc

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 12 28

Türkçe 40 11 12 28

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 0 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 7 3 0 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 0 4 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 1 0
PARAGRAF YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 11 13 44

Tarih-1 5 3 2 60

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 20

AHLAK FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 12 3

Matematik-1 40 1 12 3

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 1 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
İSTATİSTİK 1 0 1 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
SAYMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 1 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 7 12 35

Fizik 7 5 2 71

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 0 6 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

HÜCRE 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KARAKIZ 62 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,278 261,910 11 96 96 506 38412

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 23 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 22 8,50 21 8,16 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,75 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,51 0,85 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,47 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,58 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 10 8 8,00 32 7,91 9,01 10,04

Matematik-1 40 6 14 2,50 6 2,87 5,33 13,39

Fizik 7 4 0 4,00 57 1,97 2,76 4,04

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,08 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,36 1,54 2,69

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 4,41 5,97 10,04

Toplam: 125 37 47 25,25 20 22,91 30,10 47,81

TYT Türkçe cCacECaDDb  bcaAdaB bcCacECabBcceEceEB e

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CcbDbcDb  CcBbAbDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik eBe bdDbAad D     b   d  C  a a b  eE  d

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen   B AEC  a  a   aEBD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 22 35

Türkçe 40 14 22 35

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 2 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 7 3 3 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 0 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 2 6 25
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 2 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 8 40

Tarih-1 5 2 3 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 14 15

Matematik-1 40 6 14 15

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 2 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 2 0 100
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 1 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 1 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 2 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 1 0 100
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 1 0

TYT Fen 20 7 3 35

Fizik 7 4 0 57

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 0 2 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 1 50

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA 229 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,778 261,910 9 91 91 498 36972

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 23 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 8,16 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,75 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,51 0,85 1,21

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,47 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,61 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,58 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 7 10 4,50 18 7,91 9,01 10,04

Matematik-1 40 8 7 6,25 16 2,87 5,33 13,39

Toplam: 125 35 34 26,50 21 22,91 30,10 47,81

TYT Türkçe CEecCce DceA  BaeAADBccbCadEaCeAaEaBDCEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DdCBb c cEe AedcCaeD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik DCcd    eeb Db C     dC         D BE    

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 17 50

Türkçe 40 20 17 50

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 3 5 38
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 7 10 28

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 1 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 7 20

Matematik-1 40 8 7 20

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 0 33
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 1 0 100
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 1 0 100
BENZERLİK ALAN 1 1 0 100
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAGÜL 161 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,753 261,910 15 129 129 547 42460

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 23 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 15 3,25 8 8,16 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,75 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,51 0,85 1,21

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,47 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,58 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 10 4 9,00 36 7,91 9,01 10,04

Matematik-1 40 3 11 0,25 1 2,87 5,33 13,39

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,97 2,76 4,04

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,08 1,67 3,31

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,36 1,54 2,69

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 4,41 5,97 10,04

Toplam: 125 27 38 17,50 14 22,91 30,10 47,81

TYT Türkçe eCacECaD     d AdeBccc  b d  e c      Da

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CaED dDc D  d  CDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik   Cd  aA  c e c d          Bdc     e e e

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen a BbcEd  E aca CaEBD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 15 18

Türkçe 40 7 15 18

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 2 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 2 0 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 2 0 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 0 3 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 1 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 3 1 60

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100

Felsefe 5 0 1 0

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 11 8

Matematik-1 40 3 11 8

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 1 33
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 2 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
SAYMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 1 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 1 0
KATI CİSİM 2 0 1 0

TYT Fen 20 7 8 35

Fizik 7 2 4 29

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 0 1 0

Kimya 7 1 3 14

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 1 67

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL KARA 236 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,993 261,910 6 75 75 479 35806

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 23 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 10 10,50 26 8,16 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,75 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,51 0,85 1,21

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,47 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 1,50 30 0,58 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 10 10 7,50 30 7,91 9,01 10,04

Matematik-1 40 5 9 2,75 7 2,87 5,33 13,39

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,97 2,76 4,04

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,08 1,67 3,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,36 1,54 2,69

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 4,41 5,97 10,04

Toplam: 125 38 33 29,75 24 22,91 30,10 47,81

TYT Türkçe CE Ebcc   b E   bAA BcdbCBAEECa c       

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal bcCaEc  Dbc ca ACECDceC A

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik eC  dbde c e   C        C   a      EeC  

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BE BbCAE    a cCEaDB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 10 33

Türkçe 40 13 10 33

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 1 2 14
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 0 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 2 3 25
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 10 40

Tarih-1 5 2 3 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 0 3 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 40

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
AHLAK FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100

TYT Matematik 40 5 9 13

Matematik-1 40 5 9 13

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 2 33
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 1 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 1 0 100
ÇOKGEN AÇI 1 1 0 100
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 10 4 50

Fizik 7 5 1 71

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya 7 1 1 14

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 2 67

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL GÜLSEVER 274 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,233 261,910 2 48 48 440 32322

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 23 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 5 5,75 14 8,16 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,75 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,51 0,85 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,47 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,58 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 11 8 9,00 36 7,91 9,01 10,04

Matematik-1 40 11 7 9,25 23 2,87 5,33 13,39

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,97 2,76 4,04

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,08 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,36 1,54 2,69

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 4,41 5,97 10,04

Toplam: 125 41 28 34,00 27 22,91 30,10 47,81

TYT Türkçe bE E  D          d              c DBcbEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DdCaaeD DbdDACaACEbD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik DC BEcA  A cDc   AD    aeCB bd          

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BEDBECcEDeCDdecaEaDd

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 5 18

Türkçe 40 7 5 18

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 2 1 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 0 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 0 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 2 1 25
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 11 8 44

Tarih-1 5 2 3 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 7 28

Matematik-1 40 11 7 28

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 3 2 0 67
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 2 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 12 8 60

Fizik 7 6 1 86

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 4 3 57

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL YAGLI 270 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,468 261,910 4 63 63 460 34075

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 23 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 8,16 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,75 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,51 0,85 1,21

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,47 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 0,00 0 0,58 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 12 10 9,50 38 7,91 9,01 10,04

Matematik-1 40 3 9 0,75 2 2,87 5,33 13,39

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,97 2,76 4,04

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,08 1,67 3,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,36 1,54 2,69

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 4,41 5,97 10,04

Toplam: 125 43 41 32,75 26 22,91 30,10 47,81

TYT Türkçe ac ECaD DccAE  eadADBEcbCa EceB DbcBDCaB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DcCBb e Dca ACbACECDcbCdc

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik cb             C      CcCe ea b e  c    

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen  EbBECcE  d BbECcaDB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 16 45

Türkçe 40 18 16 45

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 2 4 25
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 12 10 48

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 1 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 20

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
AHLAK FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 3 9 8

Matematik-1 40 3 9 8

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 0 33
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 2 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 1 0
SAYMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 1 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 1 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 1 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 10 6 50

Fizik 7 4 2 57

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 2 2 29

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HURİ ŞAN SARI 240 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,293 261,910 8 82 82 486 36140

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 23 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 12 7,00 18 8,16 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,75 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,51 0,85 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,47 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,61 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,58 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 9 1 8,75 35 7,91 9,01 10,04

Matematik-1 40 8 6 6,50 16 2,87 5,33 13,39

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,97 2,76 4,04

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,08 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,36 1,54 2,69

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 4,41 5,97 10,04

Toplam: 125 35 27 28,25 23 22,91 30,10 47,81

TYT Türkçe e dECD  cDec  cda eDc EeCB       EDc    

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DECB   A b     ACEC      

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik  C BcbAD    D c      c    d     c  E CB 

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BdbBECAaD  bBd a aDd

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 12 25

Türkçe 40 10 12 25

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 2 2 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 2 2 25
PARAGRAF YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 9 1 36

Tarih-1 5 4 0 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 6 20

Matematik-1 40 8 6 20

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 1 33
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 1 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 1 0 100
ÇOKGEN AÇI 1 1 0 100
KATI CİSİM 2 1 0 50

TYT Fen 20 8 8 40

Fizik 7 5 2 71

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya 7 2 3 29

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 3 17

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA NUR KEKLİK 0 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,140 261,910 5 66 66 464 34354

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 23 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 9 12,75 32 8,16 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,75 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,51 0,85 1,21

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,47 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,61 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 2,00 40 0,58 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 11 3 10,25 41 7,91 9,01 10,04

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 2,87 5,33 13,39

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,97 2,76 4,04

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,08 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,36 1,54 2,69

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 4,41 5,97 10,04

Toplam: 125 36 17 31,75 25 22,91 30,10 47,81

TYT Türkçe BbbDEaDcD EbeAadBBBADd EAE              

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal C a EADbBDCEe A     C  B 

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik e CB   A                                

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen     cECDdcD eC   E D

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 9 38

Türkçe 40 15 9 38

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 2 1 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 1 1 13
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 0 50
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 11 3 44

Tarih-1 5 2 1 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 1 0 100
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 0 0
İSLAM VE İBADET 2 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 40

AHLAK FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 0 33
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 7 4 35

Fizik 7 2 1 29

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 3 3 43

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 0 33

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÇATLI 106 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,145 261,910 12 114 114 528 40323

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 23 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 11 9,25 23 8,16 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,75 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,51 0,85 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,47 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 1,75 35 0,58 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 14 9 11,75 47 7,91 9,01 10,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,97 2,76 4,04

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,08 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,36 1,54 2,69

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 4,41 5,97 10,04

Toplam: 125 27 21 21,75 17 22,91 30,10 47,81

TYT Türkçe deaDECDDb   eeD   BADEaaAE cea          

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CabDEAcbBcCEeDcbDACECdA  

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Fen               c  E  

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 11 30

Türkçe 40 12 11 30

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 7 2 1 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 2 2 25
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 14 9 56

Tarih-1 5 3 2 60

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 1 0 100
İKLİM ELEMANLARI 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 40

AHLAK FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

HÜCRE 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KARADENİZ 284 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,938 261,910 23 146 146 568 45820

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 23 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 24 2,00 5 8,16 10,78 17,08

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,75 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,51 0,85 1,21

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,47 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,58 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 7 12 4,00 16 7,91 9,01 10,04

Matematik-1 40 1 6 -0,50 -1 2,87 5,33 13,39

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,97 2,76 4,04

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,08 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,36 1,54 2,69

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 4,41 5,97 10,04

Toplam: 125 19 49 6,75 5 22,91 30,10 47,81

TYT Türkçe bbabbDbbacecEacaadAccEdCdcA  Ca      baB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal Dbbabaeb daedeEACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik   dd    C  c     b    d                d

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen     aCe c   dad E Dd

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 24 20

Türkçe 40 8 24 20

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE YORUMU 3 0 3 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 2 2 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 2 3 25
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 7 12 28

Tarih-1 5 1 4 20

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 4 0

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 1 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 6 3

Matematik-1 40 1 6 3

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 2 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 1 0

TYT Fen 20 3 7 15

Fizik 7 1 2 14

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 0 3 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 2 33

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİSLİNA 287 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,530 261,910 21 137 137 556 43020

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 23 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 13 4,75 12 8,16 10,78 17,08

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,75 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,51 0,85 1,21

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,47 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,61 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,58 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 6 4 5,00 20 7,91 9,01 10,04

Matematik-1 40 4 7 2,25 6 2,87 5,33 13,39

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,97 2,76 4,04

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,08 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,36 1,54 2,69

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 4,41 5,97 10,04

Toplam: 125 22 25 15,75 13 22,91 30,10 47,81

TYT Türkçe eb Eba  DDeA ccB debB c Ce          aC  

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal e Cab       A EACEb      

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik     d    ca DbEC    c   e  cC           

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen    cE  ED      C    

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 13 20

Türkçe 40 8 13 20

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 1 1 14
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 0 2 0
PARAGRAF YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 6 4 24

Tarih-1 5 1 3 20

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 7 10

Matematik-1 40 4 7 10

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 1 33
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 1 0
SAYMA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 1 20

Fizik 7 1 1 14

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
N YAĞMUR SADIK 191 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,615 261,910 10 95 95 505 38347

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 23 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 21 11,75 29 8,16 10,78 17,08

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,75 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,51 0,85 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,47 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,61 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 -0,25 -5 0,58 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 2 3 1,25 5 7,91 9,01 10,04

Matematik-1 40 11 13 7,75 19 2,87 5,33 13,39

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,97 2,76 4,04

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,08 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,36 1,54 2,69

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 4,41 5,97 10,04

Toplam: 125 34 39 24,25 19 22,91 30,10 47,81

TYT Türkçe dC aEebcDdb cADABaBADEbEeaeceabDdEcBEabC

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal  aa               CE c   

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik D C   cA  BaDEb C D   EeddBeada cD dd   

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen             cC  dEBD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 21 43

Türkçe 40 17 21 43

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 4 4 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 2 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 2 3 8

Tarih-1 5 0 2 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 13 28

Matematik-1 40 11 13 28

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 2 0 67
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 1 50
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 3 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 1 0 100
HIZ PROBLEMELERİ 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
SAYMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 1 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 2 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 1 0 100
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 1 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 2 20

Fizik 7 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 1 50

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN FIRA T 294 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,433 261,910 14 125 125 543 42219

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 23 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 19 3,25 8 8,16 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,75 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,51 0,85 1,21

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,47 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,61 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,58 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 10 4 9,00 36 7,91 9,01 10,04

Matematik-1 40 5 11 2,25 6 2,87 5,33 13,39

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,97 2,76 4,04

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,08 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,36 1,54 2,69

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 4,41 5,97 10,04

Toplam: 125 28 42 17,50 14 22,91 30,10 47,81

TYT Türkçe  eaebCDc cb Db A B d d a Eb  eca  aBaBba

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CdE E D  bCEe A eACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik D C  d e  d D   b    C  Be e c  abc    d

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen ddBbA C Ba  a b Cc c

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 19 20

Türkçe 40 8 19 20

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 1 1 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 1 3 14
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 0 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 1 3 13
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 3 1 60

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 11 13

Matematik-1 40 5 11 13

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 3 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 1 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 1 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 1 0
KARE UZUNLUK 1 0 1 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 1 0

TYT Fen 20 5 8 25

Fizik 7 3 3 43

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 1 2 14

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

HÜCRE 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
KALITIM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA 292 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
136,800 261,910 22 142 142 564 44572

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 23 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 13 5,75 14 8,16 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,75 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,51 0,85 1,21

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,47 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,58 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 7 4 6,00 24 7,91 9,01 10,04

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 2,87 5,33 13,39

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,97 2,76 4,04

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,08 1,67 3,31

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,36 1,54 2,69

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 4,41 5,97 10,04

Toplam: 125 18 25 11,75 9 22,91 30,10 47,81

TYT Türkçe dCaDdCa     bADc  dAD b b  B a D     aaa

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal C  D bcc    e  CDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik        d      c            c            

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen   d  E   E    d dc a

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 13 23

Türkçe 40 9 13 23

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 2 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 1 1 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 1 3 14
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 2 2 25
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 1 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 7 4 28

Tarih-1 5 2 0 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 1 1 14

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 4 0

HÜCRE 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
KALITIM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUKİYE NAZ KALLİ 290 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,155 261,910 1 35 35 419 30473

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 23 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 8,16 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,75 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,51 0,85 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,47 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 3 0 3,00 60 0,58 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 15 6 13,50 54 7,91 9,01 10,04

Matematik-1 40 4 9 1,75 4 2,87 5,33 13,39

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,97 2,76 4,04

Kimya 7 4 0 4,00 57 1,08 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,36 1,54 2,69

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 4,41 5,97 10,04

Toplam: 125 48 40 38,00 30 22,91 30,10 47,81

TYT Türkçe cbEcaCccb EbbAaAcaBADEbaAEacCBEDA cBEBaC

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CB bEAab DCbebACDACEC AB 

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik e  B a dbecaD c C           e    D      

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen EacDcE DBE  B caCcdD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 18 50

Türkçe 40 20 18 50

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 2 4 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 6 2 75
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 2 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 6 60

Tarih-1 5 3 1 60

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 0 60

AHLAK FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 9 10

Matematik-1 40 4 9 10

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 2 33
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 1 0 100
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 9 7 45

Fizik 7 3 3 43

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 0 0 0

Kimya 7 4 0 57

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 4 33

HÜCRE 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELMA KESKİN 162 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,980 261,910 20 136 136 555 42965

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 23 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 28 2,00 5 8,16 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,75 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,51 0,85 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,47 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,61 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 1,50 30 0,58 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 11 10 8,50 34 7,91 9,01 10,04

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 2,87 5,33 13,39

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,97 2,76 4,04

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,08 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,36 1,54 2,69

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 4,41 5,97 10,04

Toplam: 125 28 48 16,00 13 22,91 30,10 47,81

TYT Türkçe BCacECcce  ceeada BeccbEccbdeabeecaBEBaa

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CabDacbc  CEBDcCDdC C eBb

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik D C        a  c                         

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen a BbAce  E aB  aacBD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 28 23

Türkçe 40 9 28 23

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 7 3 4 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 2 6 25
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 2 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 10 44

Tarih-1 5 2 3 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 40

AHLAK FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 8 30

Fizik 7 2 4 29

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK 1 0 1 0

Kimya 7 2 1 29

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE OKUMUŞ 249 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,375 261,910 7 81 81 485 36123

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 23 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 18 7,50 19 8,16 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,75 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,51 0,85 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,47 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,58 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 11 8 9,00 36 7,91 9,01 10,04

Matematik-1 40 8 3 7,25 18 2,87 5,33 13,39

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,97 2,76 4,04

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,08 1,67 3,31

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,36 1,54 2,69

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 4,41 5,97 10,04

Toplam: 125 36 32 28,00 22 22,91 30,10 47,81

TYT Türkçe  eEDEaDD b  bd d eBADcdE a a BcDd caaeDa

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CaacEADb cCceDACaACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik D    dDA C DD   C    Cd    d            

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen EaBDc C  E      a   

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 18 30

Türkçe 40 12 18 30

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 1 1 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 7 3 2 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 1 6 13
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 8 44

Tarih-1 5 2 3 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 3 20

Matematik-1 40 8 3 20

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 2 1 67
BASİT EŞİTSİZLİK 2 2 0 100
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 1 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 3 25

Fizik 7 4 2 57

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 1 0 14

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KUNCAN 215 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,730 261,910 1 19 19 395 26382

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 10 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 22 3,50 9 8,02 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,40 0,85 1,21

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,38 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 10 3 9,25 37 9,18 9,01 10,04

Matematik-1 40 17 7 15,25 38 7,30 5,33 13,39

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,80 2,76 4,04

Kimya 7 5 0 5,00 71 1,40 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,90 1,54 2,69

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 6,10 5,97 10,04

Toplam: 125 51 34 42,50 34 30,60 30,10 47,81

TYT Türkçe ba Ebac Dcbcc  Ba ecBbc a  aEe dDbccDCaB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DcCBE    b DeC AC CD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik eC BE ADeAaBDbadBA AEEC   Bc        AC  

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BEDBECAED  DBCdC aDB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 22 23

Türkçe 40 9 22 23

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 3 4 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 1 4 13
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 3 40

Tarih-1 5 4 1 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 7 43

Matematik-1 40 17 7 43

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 3 2 1 67
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 0 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
İSTATİSTİK 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 1 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 1 0 50
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 1 0 100
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 15 2 75

Fizik 7 7 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya 7 5 0 71

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN ÖZBEK 186 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,273 261,910 2 22 22 403 27847

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 10 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 8,02 10,78 17,08

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,40 0,85 1,21

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,38 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 14 4 13,00 52 9,18 9,01 10,04

Matematik-1 40 5 5 3,75 9 7,30 5,33 13,39

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,80 2,76 4,04

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,40 1,67 3,31

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,90 1,54 2,69

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 6,10 5,97 10,04

Toplam: 125 48 26 41,50 33 30,60 30,10 47,81

TYT Türkçe CEcECDDADDcAEbcaD AcBcdC BA EC dD DBDadB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DECBEBaADcd Ae ACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik DC    de b  D    A    C ed              

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BEDB Ccb      da  bd

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 11 60

Türkçe 40 24 11 60

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 5 1 71
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 5 3 63
PARAGRAF YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 4 56

Tarih-1 5 5 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 1 0 100
İKLİM ELEMANLARI 1 0 1 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 5 13

Matematik-1 40 5 5 13

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 2 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 6 25

Fizik 7 5 1 71

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 4 0

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL KILILI 212 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,500 261,910 5 64 64 462 34274

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 10 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 24 9,00 23 8,02 10,78 17,08

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,40 0,85 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,38 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 13 7 11,25 45 9,18 9,01 10,04

Matematik-1 40 5 8 3,00 8 7,30 5,33 13,39

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,80 2,76 4,04

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,40 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,90 1,54 2,69

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 6,10 5,97 10,04

Toplam: 125 44 48 32,00 26 30,60 30,10 47,81

TYT Türkçe BbaDECaeDcE bdDAcBeAccbEbadBedaedEceEBca

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CBEDEdcbaaCEdDACaACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik ecCB a d   cD    AD     eb     c        

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen dBBbccCDBEeaBCcaCEdD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 24 38

Türkçe 40 15 24 38

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 2 6 25
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 2 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 5 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 5 0

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 8 13

Matematik-1 40 5 8 13

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 2 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 2 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 1 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 11 9 55

Fizik 7 3 4 43

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

HÜCRE 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KENAN YILDIZ 123 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,160 261,910 4 58 58 454 33151

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 10 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 8 5,00 13 8,02 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,40 0,85 1,21

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,38 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 11 7 9,25 37 9,18 9,01 10,04

Matematik-1 40 13 6 11,50 29 7,30 5,33 13,39

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,80 2,76 4,04

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,40 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,90 1,54 2,69

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 6,10 5,97 10,04

Toplam: 125 38 24 32,00 26 30,60 30,10 47,81

TYT Türkçe  CbcECe   E ec  B B Da   a     c        

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CBEDdbecaDC e cCDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik D C   DdA BD   BC DE CEe  eBed   c      

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen EaBDc     D   d C BD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 8 18

Türkçe 40 7 8 18

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 0 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 2 0 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 7 1 0 14
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 0 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 0 2 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 1 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 4 1 80

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 6 33

Matematik-1 40 13 6 33

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 1 33
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 1 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
İSTATİSTİK 1 1 0 100
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
SAYMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 1 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 7 3 35

Fizik 7 3 2 43

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 1 50

HÜCRE 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET TOY 129 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,543 261,910 6 67 67 466 34475

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 10 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 9 4,75 12 8,02 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,40 0,85 1,21

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,38 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 11 5 9,75 39 9,18 9,01 10,04

Matematik-1 40 11 2 10,50 26 7,30 5,33 13,39

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,80 2,76 4,04

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,40 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,90 1,54 2,69

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 6,10 5,97 10,04

Toplam: 125 35 20 30,00 24 30,60 30,10 47,81

TYT Türkçe  bbeaCD      dDc  BADdd               Db

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CBaDEb  a Cde ACDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik D C   D A BD   BC    CEe     d A        

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen Eec c C  E   C  a BD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 9 18

Türkçe 40 7 9 18

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 1 1 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 3 0 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 0 2 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 0 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 4 1 80

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 2 0

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 2 28

Matematik-1 40 11 2 28

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 0 33
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 1 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 1 0 100
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 1 0 100
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 4 30

Fizik 7 2 3 29

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 2 0 29

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 1 33

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA TURAN 192 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,083 261,910 9 118 118 533 40655

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 10 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 8,02 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,18 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,40 0,85 1,21

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,38 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 7 1 6,75 27 9,18 9,01 10,04

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 7,30 5,33 13,39

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,80 2,76 4,04

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,40 1,67 3,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,90 1,54 2,69

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 6,10 5,97 10,04

Toplam: 125 26 19 21,25 17 30,60 30,10 47,81

TYT Türkçe baBEdeD  c        AbBEEdadbadbBbDbcBDCEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal  ECB         b AC CD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik          b  D                           

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen e  B CA D           

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 16 35

Türkçe 40 14 16 35

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 4 2 57
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 4 4 50
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 7 1 28

Tarih-1 5 3 0 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 1 20

Fizik 7 3 1 43

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya 7 1 0 14

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ESAT BAĞCI 131 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,165 261,910 3 49 49 441 32343

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 10 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 21 11,75 29 8,02 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,40 0,85 1,21

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,38 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 14 3 13,25 53 9,18 9,01 10,04

Matematik-1 40 3 5 1,75 4 7,30 5,33 13,39

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,80 2,76 4,04

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,40 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,90 1,54 2,69

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 6,10 5,97 10,04

Toplam: 125 44 35 35,25 28 30,60 30,10 47,81

TYT Türkçe dbEaEeDDD E DAabBcBebbdEdEaBeacDdEccEdDb

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CebDEADbB CEBD CDAC      

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik b C  dcAA da                            

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen EBBDcECe E ad Ead BD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 21 43

Türkçe 40 17 21 43

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 2 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 3 5 38
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 14 3 56

Tarih-1 5 3 2 60

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 1 0 100
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 5 8

Matematik-1 40 3 5 8

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 1 33
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 1 0
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 10 6 50

Fizik 7 6 1 86

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 1 3 14

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 2 50

HÜCRE 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELÇUK KARA 145 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,458 261,910 10 123 123 541 42072

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 10 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 15 5,25 13 8,02 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,18 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,40 0,85 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,38 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 6 4 5,00 20 9,18 9,01 10,04

Matematik-1 40 7 4 6,00 15 7,30 5,33 13,39

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,80 2,76 4,04

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 1,40 1,67 3,31

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,90 1,54 2,69

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 6,10 5,97 10,04

Toplam: 125 25 32 17,00 14 30,60 30,10 47,81

TYT Türkçe BbaeEdccD         BAbEdEbaadaadDA       

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CabDc          bDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik c      Ac       CAD  CE  C    c  c      

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen  eB A C da ad  aa dc

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 15 23

Türkçe 40 9 15 23

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 2 0 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 3 3 38
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 2 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 6 4 24

Tarih-1 5 2 3 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 4 18

Matematik-1 40 7 4 18

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 2 0 67
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 3 0 60
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 1 0 100
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 1 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 1 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 9 15

Fizik 7 3 1 43

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 0 4 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 4 0

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOLGA 216 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,638 261,910 7 80 80 484 36078

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 10 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 15 5,25 13 8,02 10,78 17,08

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,18 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,40 0,85 1,21

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,38 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 7 8 5,00 20 9,18 9,01 10,04

Matematik-1 40 14 4 13,00 33 7,30 5,33 13,39

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,80 2,76 4,04

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 1,40 1,67 3,31

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,90 1,54 2,69

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 6,10 5,97 10,04

Toplam: 125 36 36 27,00 22 30,60 30,10 47,81

TYT Türkçe baBEdeD cc        AbBEEdadbadaaAD       

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal cbCab  A cecAC AC bD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik  C    A Cd eD  C AD  EC  C   Ac cD   CB 

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BEDcECAb da d  a acd

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 15 23

Türkçe 40 9 15 23

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 2 0 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 3 3 38
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 7 8 28

Tarih-1 5 1 4 20

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 4 35

Matematik-1 40 14 4 35

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 2 0 67
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 3 0 60
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
DOĞRUDA AÇI 1 0 1 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 1 0
YAMUK UZUNLUK 2 1 0 50
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 1 0 100
KATI CİSİM 2 1 0 50

TYT Fen 20 6 9 30

Fizik 7 6 1 86

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya 7 0 4 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 4 0

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TURGAY ERGÜVEN 155 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,500 261,910 8 85 85 489 36481

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 10 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 6 4,50 11 8,02 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,40 0,85 1,21

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,38 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,22 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 11 7 9,25 37 9,18 9,01 10,04

Matematik-1 40 10 10 7,50 19 7,30 5,33 13,39

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,80 2,76 4,04

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,40 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,90 1,54 2,69

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 6,10 5,97 10,04

Toplam: 125 35 30 27,50 22 30,60 30,10 47,81

TYT Türkçe b  Ebc  D  dE d aAAD                    

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DdCBEaDbece cC ACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik DC    debADBDe b  D  EC e Beed  c       

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen aEDB CbEaa DB  a aDd

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 6 15

Türkçe 40 6 6 15

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 0 0 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 4 1 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 10 25

Matematik-1 40 10 10 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 1 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 1 0
SAYMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 1 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 8 7 40

Fizik 7 4 2 57

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 3 2 43

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AMİNE SAZ 127 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
129,355 261,910 11 144 144 566 45248

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 11 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 18 7,50 19 12,36 10,78 17,08

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 6,59 5,33 13,39

Toplam: 125 14 20 9,00 7 32,66 30,10 47,81

TYT Türkçe  bEabCaDcAEbDAadeecAcdabcECBdeE         

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Matematik D e  d A                                

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 18 30

Türkçe 40 12 18 30

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 0 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 0 3 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 1 3 13
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 1 33
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR AÇIKGÖZ 218 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,750 261,910 8 69 69 469 34651

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 11 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 21 12,75 32 12,36 10,78 17,08

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,40 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,55 0,85 1,21

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,85 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,62 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,28 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 6 6 4,50 18 7,70 9,01 10,04

Matematik-1 40 7 2 6,50 16 6,59 5,33 13,39

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,35 2,76 4,04

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,25 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,78 1,54 2,69

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 7,38 5,97 10,04

Toplam: 125 40 37 30,75 25 32,66 30,10 47,81

TYT Türkçe bacdCcDbeDedEaaBaAeDBdceCBAbE aADbDBabEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal ade b     d ACEbC CD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik DCB a A a  BD  C                        

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen aabBECAEDeCDd Edc  d

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 21 45

Türkçe 40 18 21 45

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 3 4 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 6 2 75
PARAGRAF YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 6 6 24

Tarih-1 5 0 4 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 2 18

Matematik-1 40 7 2 18

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 2 1 67
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 9 8 45

Fizik 7 4 3 57

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GZM İŞAL 195 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,023 261,910 3 33 33 414 30080

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 11 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 9 14,75 37 12,36 10,78 17,08

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,40 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,55 0,85 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,85 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,28 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 5 0 5,00 20 7,70 9,01 10,04

Matematik-1 40 12 6 10,50 26 6,59 5,33 13,39

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,35 2,76 4,04

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,25 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,78 1,54 2,69

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 7,38 5,97 10,04

Toplam: 125 42 20 37,00 30 32,66 30,10 47,81

TYT Türkçe  bcDECDDb EbbA b B Ab  E aC  B   EcBEB C

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal                CDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik DBCB b AACdaDcb C D Aa            B     

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen EcBa ECDBEb  b  a  D

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 9 43

Türkçe 40 17 9 43

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 3 1 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 2 0 25
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 5 0 20

Tarih-1 5 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 6 30

Matematik-1 40 12 6 30

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 2 1 67
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 1 0 100
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 8 5 40

Fizik 7 4 2 57

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 3 2 43

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 1 17

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HABİBE DOĞRU 147 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,775 261,910 6 39 39 426 30980

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 11 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 20 13,00 33 12,36 10,78 17,08

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,40 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,55 0,85 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,28 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 14 4 13,00 52 7,70 9,01 10,04

Matematik-1 40 7 8 5,00 13 6,59 5,33 13,39

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,35 2,76 4,04

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,25 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,78 1,54 2,69

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 7,38 5,97 10,04

Toplam: 125 47 42 36,50 29 32,66 30,10 47,81

TYT Türkçe bEBEbaa DDDAa cBcAADBdEbaBcEEbcAcdcBcbda

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DECBEeDA beDACdAC CD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik ea   dbDaAa Dd C  DA aC                 

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen cEbBECcaDea B caEaaB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 20 45

Türkçe 40 18 20 45

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 1 6 14
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 4 4 50
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 4 56

Tarih-1 5 5 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 8 18

Matematik-1 40 7 8 18

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 1 33
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 8 10 40

Fizik 7 4 3 57

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 4 33

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİSLİNA DEMİRDÖĞEN 204 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,125 261,910 4 34 34 416 30270

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 11 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 12,36 10,78 17,08

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,40 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,55 0,85 1,21

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,85 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,28 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 7 2 6,50 26 7,70 9,01 10,04

Matematik-1 40 7 5 5,75 14 6,59 5,33 13,39

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,35 2,76 4,04

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,25 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,78 1,54 2,69

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 7,38 5,97 10,04

Toplam: 125 45 30 37,50 30 32,66 30,10 47,81

TYT Türkçe CaeECceeaDeAEaceDAADaEcbCBAEcCBdbEDBDCEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal          cc  CEACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik DeBB  d  e BDd       d  C       D       

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen aE  Ee EDd Dc  CEaad

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 16 60

Türkçe 40 24 16 60

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 4 4 50
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 7 2 28

Tarih-1 5 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 5 18

Matematik-1 40 7 5 18

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 1 0 100
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 7 7 35

Fizik 7 2 2 29

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR SENA KOÇ 223 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,218 261,910 7 65 65 463 34329

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 11 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 12,36 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,40 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,55 0,85 1,21

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,85 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,28 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 11 6 9,50 38 7,70 9,01 10,04

Matematik-1 40 4 5 2,75 7 6,59 5,33 13,39

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,35 2,76 4,04

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,25 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,78 1,54 2,69

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 7,38 5,97 10,04

Toplam: 125 39 29 31,75 25 32,66 30,10 47,81

TYT Türkçe Cc EC b DDecE BBaAAbBdb CacEEeB     DeE 

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DaCBEB  Dbde dEACECe     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik  a         dDb C    EE e  e             

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen  EDB  Aa Bab   aEacB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 12 43

Türkçe 40 17 12 43

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 2 2 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 1 3 13
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 6 44

Tarih-1 5 4 1 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 1 0 100
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 5 10

Matematik-1 40 4 5 10

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 0 33
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
İSTATİSTİK 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 7 6 35

Fizik 7 4 0 57

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya 7 1 3 14

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ AVCU 154 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,908 261,910 10 113 113 527 39882

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 11 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 23 2,25 6 12,36 10,78 17,08

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,40 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,55 0,85 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,85 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 2,75 55 0,28 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 13 7 11,25 45 7,70 9,01 10,04

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 6,59 5,33 13,39

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,35 2,76 4,04

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,25 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,78 1,54 2,69

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 7,38 5,97 10,04

Toplam: 125 32 40 22,00 18 32,66 30,10 47,81

TYT Türkçe  baa bDce c bca  BBecc b aa eaEDdbccaBDC

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal C bcb  baDCEBeACDAC C ABb

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik e     DA C aD A                         

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen  c bA aDda CB  adEBc

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 23 20

Türkçe 40 8 23 20

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 7 3 4 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 1 4 13
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 2 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 1 3 20

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 60

AHLAK FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 5 2 13

Matematik-1 40 5 2 13

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 0 33
BASİT EŞİTSİZLİK 2 2 0 100
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 8 30

Fizik 7 1 3 14

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 1 0

Kimya 7 3 2 43

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULE ORÇAN 187 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,038 261,910 1 6 6 330 17687

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 11 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 12,36 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,40 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,55 0,85 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,62 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,28 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 10 7 8,25 33 7,70 9,01 10,04

Matematik-1 40 19 3 18,25 46 6,59 5,33 13,39

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,35 2,76 4,04

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,25 1,67 3,31

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,78 1,54 2,69

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 7,38 5,97 10,04

Toplam: 125 64 30 56,50 45 32,66 30,10 47,81

TYT Türkçe bEBaCDDbDcbAE ccabADBEdeCBcaaCBcD cBDbEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DdC  BabDbdDAdEcC CD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik eCBBE ADCAaBDA CB DAE C     a  AD       

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BEDB CcEDBCaB  CEaDB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 17 53

Türkçe 40 21 17 53

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 4 2 57
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 4 4 50
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 2 1 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 1 0 100
İKLİM ELEMANLARI 1 0 1 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 19 3 48

Matematik-1 40 19 3 48

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 3 3 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 1 0 100
AĞIRLIK MERKEZİ 1 1 0 100
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 14 3 70

Fizik 7 5 1 71

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 1 67

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA DAŞK I*N 208 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,760 261,910 2 29 29 410 29325

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 11 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 20 14,00 35 12,36 10,78 17,08

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,40 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,55 0,85 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,85 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,62 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,28 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 1 0 1,00 4 7,70 9,01 10,04

Matematik-1 40 14 4 13,00 33 6,59 5,33 13,39

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,35 2,76 4,04

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,25 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,78 1,54 2,69

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 7,38 5,97 10,04

Toplam: 125 45 28 38,00 30 32,66 30,10 47,81

TYT Türkçe eEdEbcD cceAEadaaAAccbcCCBAEEaBAabcBDCEa

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal D                        

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik eC B EADCe BDb CBeDA EC                 

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BEDB C EDdC e  dEaDB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 20 48

Türkçe 40 19 20 48

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 1 6 14
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 6 2 75
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 1 0 4

Tarih-1 5 1 0 20

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İSLAM VE İBADET 2 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 4 35

Matematik-1 40 14 4 35

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 3 2 0 67
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİK 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 1 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 11 4 55

Fizik 7 5 0 71

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 2 50

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA ÇETİN 178 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,803 261,910 5 38 38 425 30973

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 11 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 12,36 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,40 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,55 0,85 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,85 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,28 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 11 1 10,75 43 7,70 9,01 10,04

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 6,59 5,33 13,39

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,35 2,76 4,04

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,25 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,78 1,54 2,69

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 7,38 5,97 10,04

Toplam: 125 44 29 36,75 29 32,66 30,10 47,81

TYT Türkçe BbEDEbceD EEbADdcBcADcbEecCBCcdee cBEBa 

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal C bD      CEBDACDAC      

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik   C   D   da   B         C       D      

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen EBBe EdDeE ac EaaEdD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 18 48

Türkçe 40 19 18 48

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 3 3 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 3 5 38
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 2 0
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 1 44

Tarih-1 5 2 1 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 2 13

Matematik-1 40 5 2 13

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 1 0 100
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 9 8 45

Fizik 7 4 2 57

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 3 50

HÜCRE 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNAPDİLARA KAMALAK 169 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,590 261,910 9 112 112 526 39776

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 11 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 10 6,50 16 12,36 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,40 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,55 0,85 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,85 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,28 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 8 3 7,25 29 7,70 9,01 10,04

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 6,59 5,33 13,39

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,35 2,76 4,04

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,25 1,67 3,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,78 1,54 2,69

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 7,38 5,97 10,04

Toplam: 125 29 22 23,50 19 32,66 30,10 47,81

TYT Türkçe cbcDEeac           AcE b       e  aBEBDC

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CabD  Db       CDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik e a     A  a                            

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen EBBDccC dE Ca daCEBD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 10 23

Türkçe 40 9 10 23

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 1 1 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 2 2 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 3 1 38
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 0 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 8 3 32

Tarih-1 5 2 2 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 11 6 55

Fizik 7 5 2 71

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 2 2 29

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 2 67

HÜCRE 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YILMAZ 151 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,305 261,910 2 62 62 458 33534

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 8 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 20 14,00 35 8,12 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,47 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,34 0,85 1,21

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,84 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,25 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 13 5 11,75 47 10,28 9,01 10,04

Matematik-1 40 6 7 4,25 11 4,00 5,33 13,39

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,33 2,76 4,04

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,92 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,00 1,54 2,69

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 3,25 5,97 10,04

Toplam: 125 41 34 32,50 26 24,34 30,10 47,81

TYT Türkçe baBEdebeaDDAcEBaDAeDBcd edAadCaADEcBaCEa

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal bECBEa ADbd ACEACEbD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik  ee  E c    DAd   b   d CC  e          A

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen       AE       dE  d

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 20 48

Türkçe 40 19 20 48

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 3 4 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 5 2 63
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 13 5 52

Tarih-1 5 4 1 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 7 15

Matematik-1 40 6 7 15

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 1 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 1 0 50

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 1 0 14

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya 7 1 0 14

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA DOLGUN 163 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,210 261,910 7 138 138 559 43553

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 8 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 8,12 10,78 17,08

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,47 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,34 0,85 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,84 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,25 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 10 10 7,50 30 10,28 9,01 10,04

Matematik-1 40 4 11 1,25 3 4,00 5,33 13,39

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,33 2,76 4,04

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,92 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,00 1,54 2,69

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 3,25 5,97 10,04

Toplam: 125 29 58 14,50 12 24,34 30,10 47,81

TYT Türkçe cbaaECDDcbaceAedcdcAccacdaadbBbceaccEBDb

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CabcaADbaaCcdeACDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik   Ceca b  c D  c e d bEC  a d           

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen  ce dcC  E    ECCadb

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 30 25

Türkçe 40 10 30 25

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 2 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 2 5 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 1 7 13
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 10 40

Tarih-1 5 1 4 20

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 11 10

Matematik-1 40 4 11 10

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 2 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 2 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
İSTATİSTİK 1 1 0 100
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 7 25

Fizik 7 1 4 14

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 1 0 14

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 3 50

HÜCRE 1 1 0 100
ENZİMLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NAR 141 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,530 261,910 3 70 70 470 34693

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 8 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 11 10,25 26 8,12 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,47 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,34 0,85 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,84 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 2,00 40 0,25 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 14 3 13,25 53 10,28 9,01 10,04

Matematik-1 40 7 5 5,75 14 4,00 5,33 13,39

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,33 2,76 4,04

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,92 1,67 3,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,00 1,54 2,69

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,25 5,97 10,04

Toplam: 125 35 19 30,25 24 24,34 30,10 47,81

TYT Türkçe  CEaEecDe E eAadccd  a   EC  B   E  EBD 

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal C  D AD  DCEeDcCDeCEC  B 

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik b C a bAA  aD     DE C   b              

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen     A               

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 11 33

Türkçe 40 13 11 33

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 0 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 3 2 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 0 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 0 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 1 1 13
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 2 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 14 3 56

Tarih-1 5 2 0 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 40

AHLAK FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 5 18

Matematik-1 40 7 5 18

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 0 33
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 1 50
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 1 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 1 0 14

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET SOYLU 198 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,025 261,910 8 141 141 563 44454

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 8 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 26 1,50 4 8,12 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,47 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,34 0,85 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,84 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,38 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,25 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 13 7 11,25 45 10,28 9,01 10,04

Matematik-1 40 3 15 -0,75 -2 4,00 5,33 13,39

Toplam: 125 24 48 12,00 10 24,34 30,10 47,81

TYT Türkçe abEcdCceb   ebadd BADdabAaaeeBcD  eeaaba

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CBaDEADbaDCaeDAeDACb     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik         d  aD c   ca CdeeCeeae bec      

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 26 20

Türkçe 40 8 26 20

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 2 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 7 1 5 14
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 2 5 25
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 4 1 80

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 2 0
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 15 8

Matematik-1 40 3 15 8

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 2 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
İSTATİSTİK 1 0 1 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 1 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
SAYMA 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 1 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 1 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 1 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHARREM DEMİR 137 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,288 261,910 6 117 117 532 40611

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 8 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 25 6,75 17 8,12 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,47 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,34 0,85 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,84 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,25 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 12 6 10,50 42 10,28 9,01 10,04

Matematik-1 40 4 3 3,25 8 4,00 5,33 13,39

Toplam: 125 29 34 20,50 16 24,34 30,10 47,81

TYT Türkçe baBEeDabacbec caadAbBdcCadbaEeBbDbcBD EB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DECab De bBDcCdACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik eC  E    ba    C     E                  

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 25 33

Türkçe 40 13 25 33

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 3 4 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 4 4 50
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 3 10

Matematik-1 40 4 3 10

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 2 0 67
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR KARABIYIK 138 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,350 261,910 5 104 104 514 39104

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 8 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 24 7,00 18 8,12 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,47 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,34 0,85 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,84 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,25 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 10 7 8,25 33 10,28 9,01 10,04

Matematik-1 40 7 4 6,00 15 4,00 5,33 13,39

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,33 2,76 4,04

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,92 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,00 1,54 2,69

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 3,25 5,97 10,04

Toplam: 125 32 36 23,00 18 24,34 30,10 47,81

TYT Türkçe ea Eace ceeAE caDdADBdcdCabEcbadcEeBDbEc

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DEC b  debdbAeEACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik  CB   dD  DBDe C        e       b       

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen        E       C   d

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 24 33

Türkçe 40 13 24 33

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 2 6 25
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 3 1 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 4 18

Matematik-1 40 7 4 18

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 1 33
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 1 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA PAKKAN 194 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,018 261,910 1 55 55 451 32978

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 8 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 8,12 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,47 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,34 0,85 1,21

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,84 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,25 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 12 4 11,00 44 10,28 9,01 10,04

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,33 2,76 4,04

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,92 1,67 3,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,00 1,54 2,69

TYT Fen 20 7 1 6,75 34 3,25 5,97 10,04

Toplam: 125 39 18 34,50 28 24,34 30,10 47,81

TYT Türkçe bEdECDD b c    a AADBbdaCBcEECedDbDBaCEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DECaE DdDcd  C ACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Fen BEbBECAE            

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 13 50

Türkçe 40 20 13 50

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 3 3 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 4 4 50
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 4 1 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 1 35

Fizik 7 6 1 86

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya 7 1 0 14

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA İŞAL 172 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,393 261,910 4 83 83 487 36302

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 8 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 8,12 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,47 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,34 0,85 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,84 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,25 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 11 9 8,75 35 10,28 9,01 10,04

Matematik-1 40 10 7 8,25 21 4,00 5,33 13,39

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,33 2,76 4,04

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,92 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,00 1,54 2,69

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 3,25 5,97 10,04

Toplam: 125 40 50 27,50 22 24,34 30,10 47,81

TYT Türkçe ceaadbDcDcEabAbdaeBbcdeEecCBbabDddaBaBDC

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal eBbDcADbaaCEcbdCDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik DaCBEaDdebB DE  C b          A b        

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen   Bb cacBc  B a aEBD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 27 33

Türkçe 40 13 27 33

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 3 5 38
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 2 0
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 9 44

Tarih-1 5 2 3 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 7 25

Matematik-1 40 10 7 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 2 33
BASİT EŞİTSİZLİK 2 2 0 100
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 1 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 7 30

Fizik 7 1 3 14

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK 1 0 1 0

Kimya 7 2 2 29

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 2 50

HÜCRE 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜLYA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,583 261,910 1 56 56 452 33066

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 1 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 11,75 10,78 17,08

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 0,85 1,21

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,75 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 14 2 13,50 54 13,50 9,01 10,04

Matematik-1 40 7 7 5,25 13 5,25 5,33 13,39

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -1,00 2,76 4,04

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,25 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,25 1,54 2,69

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 2,50 5,97 10,04

Toplam: 125 42 36 33,00 26 33,00 30,10 47,81

TYT Türkçe BbaDEeec bE bADAc BAcEbd cdB c D EaBEaDb

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CBEDE Db DC e ACDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik e C   bA   bD   CA cA Ed b a            

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen b   cdaedE Ca EbacBD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 17 40

Türkçe 40 16 17 40

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 1 1 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 5 1 63
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 2 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 14 2 56

Tarih-1 5 5 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 7 18

Matematik-1 40 7 7 18

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 2 0 67
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 1 50
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 2 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
İSTATİSTİK 1 1 0 100
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 10 25

Fizik 7 0 4 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK 1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 3 50

HÜCRE 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
A EREN DEMİR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,560 261,910 8 53 53 446 32677

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 9 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 23 6,25 16 13,50 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,53 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,22 0,85 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,31 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,53 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 11 8 9,00 36 8,58 9,01 10,04

Matematik-1 40 8 7 6,25 16 8,83 5,33 13,39

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,14 2,76 4,04

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,31 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,92 1,54 2,69

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,36 5,97 10,04

Toplam: 125 45 43 34,25 27 40,28 30,10 47,81

TYT Türkçe CaBECce cDee    adebcEcdeBeabCadcbDcDCEa

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DECaadDcDbBeAdcAC CD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik eCB EaAcdAbdDdEC                        

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BEDBECcEDdCDBd dEaDB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 23 30

Türkçe 40 12 23 30

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 3 4 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 2 6 25
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 8 44

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 7 20

Matematik-1 40 8 7 20

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 3 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 14 5 70

Fizik 7 6 1 86

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 2 50

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEK CANİK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,330 261,910 4 17 17 390 25884

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 9 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 13,50 10,78 17,08

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,53 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,22 0,85 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,31 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,53 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 7 2 6,50 26 8,58 9,01 10,04

Matematik-1 40 6 1 5,75 14 8,83 5,33 13,39

Fizik 7 4 1 3,75 54 4,14 2,76 4,04

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,31 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,92 1,54 2,69

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,36 5,97 10,04

Toplam: 125 50 20 45,00 36 40,28 30,10 47,81

TYT Türkçe ba ECcbbDD AE BBDAADBEd aBAEbacADbDBDeEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal           dDACEAC bD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik  aBB EAD   B                            

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BE BE ccDBCDBCcaEaDB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 12 60

Türkçe 40 24 12 60

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 6 1 75
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 7 2 28

Tarih-1 5 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 1 15

Matematik-1 40 6 1 15

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 0 33
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 13 5 65

Fizik 7 4 1 57

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAGÜL GÜNEŞ 87 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,168 261,910 2 12 12 375 23424

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 9 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 13,50 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,22 0,85 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,31 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,53 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 12 4 11,00 44 8,58 9,01 10,04

Matematik-1 40 10 4 9,00 23 8,83 5,33 13,39

Fizik 7 3 3 2,25 32 4,14 2,76 4,04

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,31 1,67 3,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,92 1,54 2,69

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 9,36 5,97 10,04

Toplam: 125 56 32 48,00 38 40,28 30,10 47,81

TYT Türkçe BbEaECDDeAEEbADdBBBADcbEAaaceadDbEcBEBDC

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CBaDE  b  aEeDACDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik eBaBEEDb C Dc A C          B            

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen aBBcc CDeE ddeEaaEBD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 15 63

Türkçe 40 25 15 63

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 4 4 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 2 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 4 1 80

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 4 25

Matematik-1 40 10 4 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 3 2 1 67
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 1 50
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 9 9 45

Fizik 7 3 3 43

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 2 4 29

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

HÜCRE 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLÇİN AKTOP 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,113 261,910 3 14 14 381 23815

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 9 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 6 18,50 46 13,50 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,53 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,22 0,85 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,31 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,53 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 10 9 7,75 31 8,58 9,01 10,04

Matematik-1 40 14 5 12,75 32 8,83 5,33 13,39

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,14 2,76 4,04

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,31 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,92 1,54 2,69

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 9,36 5,97 10,04

Toplam: 125 54 29 46,75 37 40,28 30,10 47,81

TYT Türkçe e  ECDDeDDbeEEB   Ac    C A   BADEcBD EB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DcCBb acDcdDcCdACEbD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik DCBdEEADC aBDAEC             c  D a  a  

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BE BECcEDdeaBdbaEaDd

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 6 50

Türkçe 40 20 6 50

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 3 1 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 5 0 63
PARAGRAF YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 0 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 10 9 40

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 1 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 5 35

Matematik-1 40 14 5 35

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 3 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİK 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 1 0 100
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 1 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 1 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 10 9 50

Fizik 7 5 1 71

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA YILMAZ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,195 261,910 5 21 21 398 27289

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 9 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 18 10,50 26 13,50 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,22 0,85 1,21

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,31 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,53 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 10 7 8,25 33 8,58 9,01 10,04

Matematik-1 40 14 2 13,50 34 8,83 5,33 13,39

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,14 2,76 4,04

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,31 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,92 1,54 2,69

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 9,36 5,97 10,04

Toplam: 125 49 32 41,00 33 40,28 30,10 47,81

TYT Türkçe bc EbaD eDeAEcceDdADBEa adcEEbBdcEDd    

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DECBde  Dbe cCEcCEbD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik eCBBEEA CA BDdEC   A      B             

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BdDBEacEDeCD aE E   

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 18 38

Türkçe 40 15 18 38

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 5 0 71
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 0 6 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 4 1 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 2 35

Matematik-1 40 14 2 35

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 3 3 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 10 5 50

Fizik 7 4 3 57

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 4 2 57

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 0 33

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİDANUR İLERİ 94 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,070 261,910 6 40 40 429 31342

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 9 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 16 8,00 20 13,50 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,53 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,22 0,85 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,31 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,53 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 12 4 11,00 44 8,58 9,01 10,04

Matematik-1 40 7 1 6,75 17 8,83 5,33 13,39

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,14 2,76 4,04

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,31 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,92 1,54 2,69

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 9,36 5,97 10,04

Toplam: 125 43 28 36,00 29 40,28 30,10 47,81

TYT Türkçe eb ECcDADDbAd eeadAbaEEaCBcabb          

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal D C b  dbbBDACEACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik D B a ADCAD                             

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BEbBcCcEDBeaBCE aeDB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 16 30

Türkçe 40 12 16 30

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 1 2 14
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 2 2 25
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 2 1 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 1 18

Matematik-1 40 7 1 18

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 1 33
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 12 7 60

Fizik 7 4 3 57

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜVEYDA KILINÇ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,793 261,910 1 10 10 370 22274

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 9 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 13,50 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,22 0,85 1,21

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,31 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,53 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 12 3 11,25 45 8,58 9,01 10,04

Matematik-1 40 12 1 11,75 29 8,83 5,33 13,39

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,14 2,76 4,04

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,31 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,92 1,54 2,69

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 9,36 5,97 10,04

Toplam: 125 57 30 49,50 40 40,28 30,10 47,81

TYT Türkçe dbcDbCDDebEdDAaABaBcDcbEAEaBbaEDdEccEdDC

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal aBEDE  E  CEcD bDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik eBCBEEDA CBD    C                    C  

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen EBB cECDdEDCaddaaEBD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 19 53

Türkçe 40 21 19 53

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 4 4 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 3 48

Tarih-1 5 4 1 80

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 1 30

Matematik-1 40 12 1 30

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 3 3 0 100
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 1 0 100
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 12 7 60

Fizik 7 5 1 71

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

HÜCRE 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ CEVİ Z 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,303 261,910 9 86 86 490 36521

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 9 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 16 12,00 30 13,50 10,78 17,08

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,53 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,22 0,85 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,31 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,53 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 0 1 -0,25 -1 8,58 9,01 10,04

Matematik-1 40 10 3 9,25 23 8,83 5,33 13,39

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,14 2,76 4,04

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,31 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,92 1,54 2,69

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 9,36 5,97 10,04

Toplam: 125 34 27 27,25 22 40,28 30,10 47,81

TYT Türkçe ebEcEbcDe EdeADABBBeDcaEcE BaB c    aB a

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal b                        

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik e C a  AA   DEABC c  C     B            

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen EBB cEC   bCBec abdD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 16 40

Türkçe 40 16 16 40

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 2 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 4 0 57
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 1 5 13
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 2 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 0 1 0

Tarih-1 5 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 0 0
İSLAM VE İBADET 2 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 3 25

Matematik-1 40 10 3 25

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 2 0 67
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 8 7 40

Fizik 7 5 1 71

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 2 2 29

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 4 17

HÜCRE 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN TAŞDEMİR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,950 261,910 7 50 50 442 32386

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 9 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 5 7,75 19 13,50 10,78 17,08

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,53 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,22 0,85 1,21

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,31 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,53 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 13 1 12,75 51 8,58 9,01 10,04

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 8,83 5,33 13,39

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,14 2,76 4,04

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,31 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,92 1,54 2,69

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 9,36 5,97 10,04

Toplam: 125 38 13 34,75 28 40,28 30,10 47,81

TYT Türkçe Ca bCe daDDAE B   A   E                 

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DECBE     dD CEACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik  C    AbC  BDc                          

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BEbBE AEDdC B da aDB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 5 23

Türkçe 40 9 5 23

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 0 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 1 0 13
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 13 1 52

Tarih-1 5 5 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 2 13

Matematik-1 40 5 2 13

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 0 33
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 11 5 55

Fizik 7 5 1 71

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya 7 4 1 57

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF 57 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
132,870 261,910 13 143 143 565 44941

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 13 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 7,17 5,33 13,39

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,02 2,76 4,04

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,90 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,12 1,54 2,69

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 8,04 5,97 10,04

Toplam: 125 13 12 10,00 8 33,29 30,10 47,81

TYT Matematik eC   abDC  B   C                        

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen  EDB CcEDea adbaEecB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 1 33
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 8 9 40

Fizik 7 4 1 57

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 2 4 29

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BETÜL 14 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,975 261,910 6 32 32 413 29675

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 13 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 12,94 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,29 0,85 1,21

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,42 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 9 9 6,75 27 7,92 9,01 10,04

Matematik-1 40 9 4 8,00 20 7,17 5,33 13,39

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,02 2,76 4,04

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,90 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,12 1,54 2,69

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 8,04 5,97 10,04

Toplam: 125 48 40 38,00 30 33,29 30,10 47,81

TYT Türkçe BbEeECcDDbEceADbceBAcdaEAEaBbBdDeEcBEBDb

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CeaDcA b DCdcecbDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik DaC    AAdB D b C Da C                  

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen EBBDccCDec  B dadcBa

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 18 55

Türkçe 40 22 18 55

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 5 3 63
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 2 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 9 36

Tarih-1 5 2 3 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 4 23

Matematik-1 40 9 4 23

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 2 0 67
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 8 9 40

Fizik 7 5 2 71

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 2 2 29

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 5 17

HÜCRE 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE AK 26 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,765 261,910 2 18 18 394 26374

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 13 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 12,94 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,29 0,85 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,42 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 11 4 10,00 40 7,92 9,01 10,04

Matematik-1 40 8 7 6,25 16 7,17 5,33 13,39

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,02 2,76 4,04

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,90 1,67 3,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,12 1,54 2,69

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,04 5,97 10,04

Toplam: 125 53 36 44,00 35 33,29 30,10 47,81

TYT Türkçe  bcDdeccDcEaeAadBBBADEeEAEaBCaEDdbcBEBDb

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CBdD   b  CEaeACDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik D CBbE AdC a    C D  a     e   b c      

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen EaBccECDBEDCadcCaEBD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 18 53

Türkçe 40 21 18 53

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 6 2 75
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 3 1 60

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 7 20

Matematik-1 40 8 7 20

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 3 0 100
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 1 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 1 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 13 7 65

Fizik 7 4 3 57

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

HÜCRE 1 0 1 0
ENZİMLER 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KARAKIZ 85 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,593 261,910 9 73 73 477 35676

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 13 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 23 9,25 23 12,94 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,29 0,85 1,21

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,42 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,90 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 8 6 6,50 26 7,92 9,01 10,04

Matematik-1 40 10 6 8,50 21 7,17 5,33 13,39

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,02 2,76 4,04

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,90 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,12 1,54 2,69

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 8,04 5,97 10,04

Toplam: 125 38 38 28,50 23 33,29 30,10 47,81

TYT Türkçe dCEDEeacbb  bdadcaBADcCEAcbBeccDAcecEBba

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CBaad  b  CEe eCDAC      

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik D adbEDAbCB aEA C  Eb                   

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen     c CD   C    acBD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 23 38

Türkçe 40 15 23 38

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 2 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 7 3 4 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 6 2 75
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 2 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 2 3 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 6 25

Matematik-1 40 10 6 25

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 3 0 100
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 1 50
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 3 25

Fizik 7 1 1 14

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 2 0 29

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ILGIN RESİM 6 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,295 261,910 5 31 31 412 29615

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 13 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 2 1,50 4 12,94 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,31 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,29 0,85 1,21

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,42 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 8 5 6,75 27 7,92 9,01 10,04

Matematik-1 40 17 3 16,25 41 7,17 5,33 13,39

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,02 2,76 4,04

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,90 1,67 3,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,12 1,54 2,69

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,04 5,97 10,04

Toplam: 125 41 16 37,00 30 33,29 30,10 47,81

TYT Türkçe ba EC                                   

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal D C b   ebeD C cCECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik DCB EEA d aBDA CB DAEEb         DD      

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BEDBbaAEDBCDcdEaEaDB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 2 2 5

Türkçe 40 2 2 5

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 0 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 0 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 0 0 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 2 1 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 3 43

Matematik-1 40 17 3 43

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 3 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
İSTATİSTİK 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 1 0 100
YAMUK UZUNLUK 2 1 0 50
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 14 6 70

Fizik 7 5 2 71

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER GÜNEŞ 43 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,455 261,910 1 5 5 325 17255

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 13 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 15 8,25 21 12,94 10,78 17,08

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,29 0,85 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,42 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 15 5 13,75 55 7,92 9,01 10,04

Matematik-1 40 21 1 20,75 52 7,17 5,33 13,39

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,02 2,76 4,04

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,90 1,67 3,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,12 1,54 2,69

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,04 5,97 10,04

Toplam: 125 63 25 56,75 45 33,29 30,10 47,81

TYT Türkçe bE ECbDAeceAb BaadecBE a          cdaCEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DECBEcaADbdDdCEACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik DCBB  ADCADBb  CB DA          EADDB  C A

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BEDBE cEDBCDBbECcaDB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 15 30

Türkçe 40 12 15 30

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 3 3 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 1 2 13
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 15 5 60

Tarih-1 5 5 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 1 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 21 1 53

Matematik-1 40 21 1 53

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 3 2 0 67
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 1 0 100
PİSAGOR BAĞINTISI 1 1 0 100
AĞIRLIK MERKEZİ 1 1 0 100
YAMUK UZUNLUK 2 1 0 50
KARE UZUNLUK 1 1 0 100
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 1 0 100
KATI CİSİM 2 1 0 50

TYT Fen 20 15 4 75

Fizik 7 5 1 71

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KİFAYET AKSU 20 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,090 261,910 8 59 59 455 33165

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 13 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 12,94 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,29 0,85 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,42 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 8 8 6,00 24 7,92 9,01 10,04

Matematik-1 40 5 4 4,00 10 7,17 5,33 13,39

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,02 2,76 4,04

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,90 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,12 1,54 2,69

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 8,04 5,97 10,04

Toplam: 125 44 41 33,75 27 33,29 30,10 47,81

TYT Türkçe baBEbcaeDDbeEacBDAeDBEcCCaAcbecdDEDccaEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal bECcb    cdeACdACbCD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik eC BbEA    c                    b    C  

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BEbBECcEDBaDedbaEaDB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 21 48

Türkçe 40 19 21 48

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 4 4 50
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 8 32

Tarih-1 5 2 3 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 4 13

Matematik-1 40 5 4 13

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 1 33
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 1 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 1 0 100
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 12 8 60

Fizik 7 5 2 71

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 4 3 57

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA DUT 68 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,880 261,910 11 111 111 525 39724

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 13 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 5 8,75 22 12,94 10,78 17,08

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,31 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,29 0,85 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,42 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 4 1 3,75 15 7,92 9,01 10,04

Matematik-1 40 8 3 7,25 18 7,17 5,33 13,39

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,02 2,76 4,04

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,90 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,12 1,54 2,69

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 8,04 5,97 10,04

Toplam: 125 25 13 21,75 17 33,29 30,10 47,81

TYT Türkçe  C DE De    e     BADc   E   c D  cB    

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal                CDcCE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik D C   cAAC a         CE     Cb          

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen     c    E    E dcBc

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 5 25

Türkçe 40 10 5 25

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 0 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 1 0 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 1 1 14
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 2 1 25
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 4 1 16

Tarih-1 5 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 3 20

Matematik-1 40 8 3 20

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 0 33
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 1 0
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 1 0 100
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 4 15

Fizik 7 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

HÜCRE 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR ALTUN 65 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,730 261,910 4 25 25 406 28947

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 13 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 12,94 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,29 0,85 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,42 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 14 4 13,00 52 7,92 9,01 10,04

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 7,17 5,33 13,39

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,02 2,76 4,04

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,90 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,12 1,54 2,69

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 8,04 5,97 10,04

Toplam: 125 46 24 40,00 32 33,29 30,10 47,81

TYT Türkçe BbEDECDDb E eADd aBAD  dcECadBcD EcBEaDC

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CBbDEc b DCEdDACDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik e  d   b        CA  Ad     B            

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen  ec A  D ED    bd BD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 12 55

Türkçe 40 22 12 55

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 3 2 38
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 2 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 14 4 56

Tarih-1 5 4 1 80

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 1 33
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 1 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 1 0 100
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 4 30

Fizik 7 1 2 14

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0

Kimya 7 3 0 43

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA GÜL 108 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,870 261,910 10 107 107 517 39355

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 13 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 12,94 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,31 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,29 0,85 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,42 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,90 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 8 6 6,50 26 7,92 9,01 10,04

Matematik-1 40 6 8 4,00 10 7,17 5,33 13,39

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,02 2,76 4,04

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,90 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,12 1,54 2,69

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 8,04 5,97 10,04

Toplam: 125 33 40 23,00 18 33,29 30,10 47,81

TYT Türkçe bb EeD bbDec  ccadAcBEdeCBcaaCBcD cBDbEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DdC  Ba   dcAdEcC CD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik eCBB adaaAaBb      A  b                 

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen B     ccDB  dd  c cB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 20 38

Türkçe 40 15 20 38

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 4 2 57
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 4 4 50
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 2 1 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 1 0 100
İKLİM ELEMANLARI 1 0 1 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 8 15

Matematik-1 40 6 8 15

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 6 20

Fizik 7 1 1 14

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA AKBULUT 70 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,488 261,910 12 126 126 544 42345

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 13 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 12,94 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,29 0,85 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,42 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,90 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 4 1 3,75 15 7,92 9,01 10,04

Toplam: 125 23 22 17,50 14 33,29 30,10 47,81

TYT Türkçe BCccEbDcDAbbbeDccaBADcdaAaCabebcAEDBEBDb

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CBbDE                    

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 21 48

Türkçe 40 19 21 48

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 4 4 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 2 0
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 4 1 16

Tarih-1 5 4 1 80

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 0 0
İSLAM VE İBADET 2 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA NUR ÇAKMAK 121 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,988 261,910 7 36 36 420 30509

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 13 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 12,94 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,29 0,85 1,21

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,42 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 10 7 8,25 33 7,92 9,01 10,04

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 7,17 5,33 13,39

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,02 2,76 4,04

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,90 1,67 3,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,12 1,54 2,69

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,04 5,97 10,04

Toplam: 125 47 33 38,75 31 33,29 30,10 47,81

TYT Türkçe  bccEeDeDbE bADAaeBADcebAaCBCcEDAbDcEBDC

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CBdaE Db  ebdeACDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik e C a ee                                

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen EBBDcEdDdEaCBeEaCEBD

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 16 55

Türkçe 40 22 16 55

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 5 3 63
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 2 0
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 3 2 60

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 1 4 20

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 1 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 14 6 70

Fizik 7 5 2 71

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK 1 0 1 0

Kimya 7 4 3 57

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 6 5 1 83

HÜCRE 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜLAY ERDOĞAN 19 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,508 261,910 3 20 20 397 26819

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 13 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 12,94 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,29 0,85 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,42 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 11 4 10,00 40 7,92 9,01 10,04

Matematik-1 40 5 5 3,75 9 7,17 5,33 13,39

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,02 2,76 4,04

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,90 1,67 3,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,12 1,54 2,69

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 8,04 5,97 10,04

Toplam: 125 51 29 43,75 35 33,29 30,10 47,81

TYT Türkçe CaBECc cDDDAEbaeDAAbedEeCBAEEeBbDbcBcbEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DcCB     ddDAaEACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik eCBc  A  baB   Cc                       

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BEDBd AEDBa B dCEa B

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 16 58

Türkçe 40 23 16 58

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 2 5 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 6 2 75
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 3 1 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 5 13

Matematik-1 40 5 5 13

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 2 0 67
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 12 4 60

Fizik 7 5 1 71

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya 7 4 1 57

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 2 50

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENNET KÖSE 48 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,998 261,910 1 23 23 404 27903

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 5 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 18,15 10,78 17,08

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,05 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 0,85 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,30 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,55 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 -0,25 -5 -0,05 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 15 5 13,75 55 13,50 9,01 10,04

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 2,00 5,33 13,39

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,15 2,76 4,04

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,95 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,40 1,54 2,69

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,20 5,97 10,04

Toplam: 125 47 23 41,25 33 35,45 30,10 47,81

TYT Türkçe  bcaECecDAE DeadBcBADdCEAECBeBEcAEcBEBDb

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CBEDEdDEa CEecACDACE b   

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik   C    b C aD b C  E                    

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen     c    E       EB 

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 14 60

Türkçe 40 24 14 60

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 6 2 75
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 2 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 5 60

Tarih-1 5 5 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 1 33
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 1 15

Fizik 7 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KAYA 33 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,478 261,910 2 26 26 407 28992

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 5 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 18,15 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,05 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 0,85 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,55 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,05 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 16 4 15,00 60 13,50 9,01 10,04

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 2,00 5,33 13,39

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,15 2,76 4,04

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,95 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,40 1,54 2,69

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 2,20 5,97 10,04

Toplam: 125 45 19 40,25 32 35,45 30,10 47,81

TYT Türkçe bE ECDDbDDDcEccdDAADBaEdeBAaE aeDbcBDCEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal aECccBDADEdDACEACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik  C        a                             

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen        ED       E  B

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 14 60

Türkçe 40 24 14 60

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 6 2 75
PARAGRAF YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 16 4 64

Tarih-1 5 2 3 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 1 0 100
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 0 20

Fizik 7 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR KURU 53 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,533 261,910 5 74 74 478 35696

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 5 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 18,15 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,65 0,85 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,55 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,05 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 14 5 12,75 51 13,50 9,01 10,04

Matematik-1 40 2 8 0,00 0 2,00 5,33 13,39

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,15 2,76 4,04

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,95 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,40 1,54 2,69

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 2,20 5,97 10,04

Toplam: 125 38 33 29,75 24 35,45 30,10 47,81

TYT Türkçe BCacECaDeeE bcaAeeBADcCdeECdeBEDAEcBEaDb

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CBbDEbDba CEdDACDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik   d aaee   aD b  A a                    

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen     c    a        B 

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 18 53

Türkçe 40 21 18 53

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 7 3 4 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 5 3 63
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 2 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 5 56

Tarih-1 5 4 1 80

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 8 5

Matematik-1 40 2 8 5

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 2 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 1 50
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KAYAALP 46 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,680 261,910 3 51 51 443 32439

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 5 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 18,15 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,05 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 0,85 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,55 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,05 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 15 3 14,25 57 13,50 9,01 10,04

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,15 2,76 4,04

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,95 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,40 1,54 2,69

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,20 5,97 10,04

Toplam: 125 39 16 35,00 28 35,45 30,10 47,81

TYT Türkçe bE EeDa DDDeE a adADB caCaA ECB cEcBDCEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DEC E bADbdDACEACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Fen       cE        E  B

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 12 53

Türkçe 40 21 12 53

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 4 2 57
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 3 4 38
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 0 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 4 0 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 1 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 1 15

Fizik 7 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 1 0 14

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM BOZDAĞ 56 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,148 261,910 4 68 68 468 34566

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 5 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 18,15 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,05 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 0,85 1,21

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,30 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,55 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,05 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 13 5 11,75 47 13,50 9,01 10,04

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 2,00 5,33 13,39

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,15 2,76 4,04

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,95 1,67 3,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,40 1,54 2,69

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,20 5,97 10,04

Toplam: 125 38 28 31,00 25 35,45 30,10 47,81

TYT Türkçe cbbDEaDDebEcbeDdccBADcddAECBCBEed cBEBDb

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CBbecADEBDCEe AbDAC      

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik a         BaD b C     E    e            

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen          E          

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 19 50

Türkçe 40 20 19 50

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 2 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 7 4 2 57
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 4 4 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 2 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 5 52

Tarih-1 5 2 3 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 1 0 100
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 0 33
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 1 0 100
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFA KILIÇ 47 12Ç

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,998 261,910 1 15 15 383 24230

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 1 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 23,00 10,78 17,08

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 0,85 1,21

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,50 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 14 4 13,00 52 13,00 9,01 10,04

Matematik-1 40 8 3 7,25 18 7,25 5,33 13,39

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,75 2,76 4,04

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 1,67 3,31

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 -1,00 1,54 2,69

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 3,50 5,97 10,04

Toplam: 125 52 21 46,75 37 46,75 30,10 47,81

TYT Türkçe CEcECDDADDcAE     AcBcdCCBA EC dDEDBDadB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DECBEBaADcd Ae ACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik DC  a A   aBDA   A    C a               

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BEDB Ccb      da  bd

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 8 63

Türkçe 40 25 8 63

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 5 1 71
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 5 3 63
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 0 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 4 56

Tarih-1 5 5 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 1 0 100
İKLİM ELEMANLARI 1 0 1 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 3 20

Matematik-1 40 8 3 20

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 1 33
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 1 40
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 6 25

Fizik 7 5 1 71

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 4 0

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TEKELEK 111 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,380 261,910 4 71 71 473 35120

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 12 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 13,60 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,52 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,10 0,85 1,21

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,73 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 13 5 11,75 47 9,33 9,01 10,04

Matematik-1 40 1 6 -0,50 -1 1,50 5,33 13,39

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,21 2,76 4,04

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,67 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,62 1,54 2,69

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 3,50 5,97 10,04

Toplam: 125 39 32 31,00 25 26,06 30,10 47,81

TYT Türkçe bb ECDD DcDAEcacDAADBcdC Bc bbBdcacBeCEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal eECBEe ADbae CEACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik     ccccaAa                             

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen BEDc  cE    a  dc  B

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 16 50

Türkçe 40 20 16 50

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 3 4 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 4 4 50
PARAGRAF YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 0 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 13 5 52

Tarih-1 5 4 1 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 6 3

Matematik-1 40 1 6 3

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ONDALIK SAYILAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 5 25

Fizik 7 3 2 43

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya 7 1 1 14

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE BLDRCN 69 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,373 261,910 7 94 94 503 38212

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 12 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 14 7,50 19 13,60 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,52 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,10 0,85 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,73 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 13 7 11,25 45 9,33 9,01 10,04

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 1,50 5,33 13,39

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,21 2,76 4,04

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,67 1,67 3,31

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,62 1,54 2,69

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 3,50 5,97 10,04

Toplam: 125 33 29 25,75 21 26,06 30,10 47,81

TYT Türkçe baeECa  DDcA  ceDAAb          B cbccDaaB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DECaadcAcEeeACEACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik         Cdac   C                        

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen ca B dAE  b   dCE DB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 14 28

Türkçe 40 11 14 28

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 3 2 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 0 3 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 0 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 1 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 0 33
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 7 5 35

Fizik 7 2 3 29

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya 7 1 1 14

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 1 67

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLİZAR GÖKCEREN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
127,543 261,910 12 145 145 567 45412

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 12 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 14 2,50 6 13,60 10,78 17,08

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,52 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,10 0,85 1,21

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,73 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,98 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 8 4 7,00 28 9,33 9,01 10,04

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 1,50 5,33 13,39

Toplam: 125 14 21 8,75 7 26,06 30,10 47,81

TYT Türkçe  ba E D  bE ed     Ab dcead e cD  eB    

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal Ca   ADbe C e  CDAC      

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik      a        b    d                    

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 14 15

Türkçe 40 6 14 15

SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 0 0
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 0 0
CÜMLE YORUMU 3 1 0 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 7 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 2 2 25
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 1 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 4 32

Tarih-1 5 1 1 20

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAFİZE ÇÖMEZ 64 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,753 261,910 11 121 121 538 41762

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 12 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 21 10,75 27 13,60 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,52 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,10 0,85 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,73 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 11 6 9,50 38 9,33 9,01 10,04

Matematik-1 40 0 5 -1,25 -3 1,50 5,33 13,39

Toplam: 125 27 32 19,00 15 26,06 30,10 47,81

TYT Türkçe C BEeaabDcaeE caadAcBbceCBdEECaceEcBD aB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DEeBb  A bdaACEcCECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik a   d                 e   e          a  

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 21 40

Türkçe 40 16 21 40

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 0 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 2 6 25
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 6 44

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 5 0

Matematik-1 40 0 5 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 1 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 1 0
KATI CİSİM 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL 17 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,375 261,910 10 116 116 531 40592

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 12 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 13,60 10,78 17,08

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,52 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,10 0,85 1,21

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,73 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,98 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 6 6 4,50 18 9,33 9,01 10,04

Toplam: 125 26 19 21,25 17 26,06 30,10 47,81

TYT Türkçe bEBECbc D c    a AADBbdaCBcEECedDbDBaCEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal   ed   ADEea d AC bD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 13 50

Türkçe 40 20 13 50

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 3 3 43
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 4 4 50
PARAGRAF YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 6 6 24

Tarih-1 5 0 2 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100

Felsefe 5 0 3 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNANUR ÇİÇEK 10 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,560 261,910 2 43 43 432 31825

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 12 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 13,60 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,52 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,10 0,85 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,73 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,98 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 12 5 10,75 43 9,33 9,01 10,04

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 1,50 5,33 13,39

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,21 2,76 4,04

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,67 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,62 1,54 2,69

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 3,50 5,97 10,04

Toplam: 125 41 21 35,75 29 26,06 30,10 47,81

TYT Türkçe bacEeeDeDcDA a BDcADBEEdCBcEE B DEDBDdEd

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal D CaEc ADbdcACEAC CD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik             D        E  d       a       

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen    B   E       d  DB

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 13 58

Türkçe 40 23 13 58

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 5 2 63
PARAGRAF YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 5 48

Tarih-1 5 3 1 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 1 0 100
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 1 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 1 20

Fizik 7 1 0 14

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA KURT 105 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,205 261,910 6 93 93 501 37433

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 12 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 13,60 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,52 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,10 0,85 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,73 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 12 6 10,50 42 9,33 9,01 10,04

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 1,50 5,33 13,39

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,21 2,76 4,04

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,67 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,62 1,54 2,69

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 3,50 5,97 10,04

Toplam: 125 33 25 26,75 21 26,06 30,10 47,81

TYT Türkçe ba ECcacDDbAEccdDAADBbcbaBA bec cEacDCEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DECB a ADcaecCEACEbD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik                                    E    

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

TYT Fen        E           B

Cevap Anahtarı A BEDBECAEDBCDBCECECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 19 45

Türkçe 40 18 19 45

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 3 4 38
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 1 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 4 0 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 1 0 100
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 1 0 100
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜCALLA ÇAM 92 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,848 261,910 9 108 108 520 39560

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 12 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 22 7,50 19 13,60 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,52 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,10 0,85 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,73 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 11 5 9,75 39 9,33 9,01 10,04

Matematik-1 40 5 0 5,00 13 1,50 5,33 13,39

Toplam: 125 29 27 22,25 18 26,06 30,10 47,81

TYT Türkçe eE cbDeAaDeA c cacADdEcbCdcEdaadc  BDaEc

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DdCB    DbdecCEACECD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik    B  A     DA C                        

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 22 33

Türkçe 40 13 22 33

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 0 3 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 2 3 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 2 6 25
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 3 1 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 0 13

Matematik-1 40 5 0 13

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 3 2 0 67
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURGÜNEŞ 21 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,685 261,910 8 98 98 508 38678

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 12 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 13,60 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,52 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,10 0,85 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,73 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,98 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 9 8 7,00 28 9,33 9,01 10,04

Matematik-1 40 3 6 1,50 4 1,50 5,33 13,39

Toplam: 125 32 30 24,50 20 26,06 30,10 47,81

TYT Türkçe bc ECce eDedEb BDdADcE CCdAEEbabDEaBaCEB

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal DECBd a ccdeAaEeC CD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik e     de d BDe C    a                   

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 16 50

Türkçe 40 20 16 50

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 5 2 63
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 8 36

Tarih-1 5 4 1 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 1 0
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 6 8

Matematik-1 40 3 6 8

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 1 1 33
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİYE YİĞİT 102 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,668 261,910 1 41 41 430 31619

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 12 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 13,60 10,78 17,08

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,52 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,10 0,85 1,21

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,73 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,98 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 13 5 11,75 47 9,33 9,01 10,04

Matematik-1 40 8 4 7,00 18 1,50 5,33 13,39

Toplam: 125 40 21 34,75 28 26,06 30,10 47,81

TYT Türkçe ba EdaDADDeAEb  aAAcB dCaBdEECBdDE   C  

Cevap Anahtarı A CEBECDDADDDAEEBBDAADBEECCBAEECBADEDBDCEB

TYT Sosyal eECBEaDdcb DACEAC CD     

Cevap Anahtarı A DECBEBDADEBDACEACECDBDCEA

TYT Matematik e BBEEAaC  BDb b                        

Cevap Anahtarı A DCBBEEADCADBDAECBADAEECBCCBBCAEADDBEACBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 12 48

Türkçe 40 19 12 48

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 2 1 29
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 3 3 38
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 2 0 100
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 5 52

Tarih-1 5 4 1 80

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 1 0
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100
DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 4 20

Matematik-1 40 8 4 20

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
TEMEL KAVRAMLAR 3 2 1 67
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİK 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET IŞIK 13 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,870 261,910 5 90 90 497 36959

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 12 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 13,60 10,78 17,08

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,52 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,10 0,85 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,73 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,98 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 11 7 9,25 37 9,33 9,01 10,04

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 1,50 5,33 13,39

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,21 2,76 4,04

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,67 1,67 3,31

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,62 1,54 2,69

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 3,50 5,97 10,04

Toplam: 125 36 32 28,00 22 26,06 30,10 47,81

TYT Türkçe abaaECDDDbEdDcDAccBADdCEecdBecdDdaccEBDC

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal CBbb eDbBDCEeebCDAC      

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik               b                         

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen EBcb     E  a   dEB 

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 20 50

Türkçe 40 20 20 50

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE YORUMU 3 3 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 4 4 50
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 0 2 0
PARAGRAF YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 2 2 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 1 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 1 0 100
İKLİM ELEMANLARI 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 4 25

Fizik 7 2 2 29

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA (ÜÇDÖRTBEŞ
YAYINLARI)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜL 51 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,868 261,910 3 46 46 438 32188

Puanı Hesaplanan: 146 146 568 46485

Katılımlar: 12 149 149 571 47943

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 13,60 10,78 17,08

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,52 2,38 2,89

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,10 0,85 1,21

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,73 1,63 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,84 3,75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,03

TYT Sosyal 25 10 4 9,00 36 9,33 9,01 10,04

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 1,50 5,33 13,39

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,21 2,76 4,04

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,67 1,67 3,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,62 1,54 2,69

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 3,50 5,97 10,04

Toplam: 125 39 16 35,00 28 26,06 30,10 47,81

TYT Türkçe BCaDaaDD  EEbADABBBAD bEdECBeBEcdEacEB C

Cevap Anahtarı B BCEDECDDDAEEDADABBBADECEAECBCBEDAEDBEBDC

TYT Sosyal eBE E  b  CEdD bDACE     

Cevap Anahtarı B CBEDEADEBDCEBDACDACECEABD

TYT Matematik  B                    E                 

Cevap Anahtarı B DBCBEEDAACBDDEABCADEACECBCBBCAEADDBAECAB

TYT Fen       Cb          B 

Cevap Anahtarı B EBBDAECDBEDCBCECCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE YORUMU 3 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 7 5 1 71
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARÇAYI İKİYE AYIRMA 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 8 2 5 25
PARAGRAF OLUŞTURMA 2 2 0 100
PARAGRAF YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF TAMAMLAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 3 1 60

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

DIŞ KUVVETLER VE OLUŞUM SÜREÇLERİ 1 0 0 0
NÜFUSUN DAĞILIŞI VE ÖNEMİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ 1 0 0 0
İKLİM ELEMANLARI 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

18. YÜZYIL-19 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİNİN KONUSU VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL 115. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 1 0 100
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
TEMEL KAVRAMLAR 3 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİK 2 0 0 0
ONDALIK SAYILAR 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 1 0 100
HIZ PROBLEMELERİ 1 0 0 0
GRAFİK YORUMLAMA 1 0 0 0
SAYMA 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DOĞRUDA AÇI 1 0 0 0
PİSAGOR BAĞINTISI 1 0 0 0
YAMUK UZUNLUK 2 0 0 0
AĞIRLIK MERKEZİ 1 0 0 0
KARE UZUNLUK 1 0 0 0
BENZERLİK ALAN 1 0 0 0
ÇOKGEN AÇI 1 0 0 0
KATI CİSİM 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 1 0 14

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK 1 1 0 100

Kimya 7 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

HÜCRE 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
KALITIM 1 0 0 0
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