
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT Yedi Güzel Adam İhl Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT (KE00-SS.01DES27) 44 184 184 2531

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,76 15,00 16,01 2,98 1,27 2,66 1,87 1,08 1,60 3,06 0,93 2,83 3,49 0,82 3,28 0,00 0,00 0,00 11,78 4,64 10,62 2,22 1,78 1,77 3,36 1,08 3,09 2,49 1,32 2,16 51,01 27,92 44,02 244,730

Okul Ortalaması 22,20 14,89 18,48 3,73 1,00 3,48 2,02 0,80 1,82 3,80 0,41 3,69 4,09 0,61 3,94 0,00 0,00 0,00 9,00 4,19 7,95 1,90 2,07 1,39 2,83 1,24 2,52 2,14 1,60 1,74 51,71 26,81 45,01 244,350

KATILIMLAR

1 0 FATİH TAŞKIRAN   27 12 24,00 5 0 5,00 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 23 1 22,75 2 2 1,50 5 0 5,00 1 1 0,75 73 18 68,50 329,395 480

2 0 EBRAR SAYGILI 12B 30 9 27,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 13 5 11,75 4 3 3,25 6 1 5,75 3 2 2,50 74 22 68,50 321,858 526

3 0 SEFANUR YİĞİT   32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 17 3 16,25 3 4 2,00 2 5 0,75 3 3 2,25 73 27 66,25 318,863 546

4 0 ENES BAZ 12C 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 16 8 14,00 65 19 60,25 299,805 670

5 3 HÜSNE NUR KURT 12B 23 17 18,75 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 20 8 18,00 4 2 3,50 5 2 4,50 4 2 3,50 69 35 60,25 299,325 674

6 0 İZZET   25 14 21,50 4 1 3,75 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 15 5 13,75 5 2 4,50 5 2 4,50 65 25 58,75 292,693 720

7 116 RÜVEYDA KILINÇ 12A 26 13 22,75 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 11 4 10,00 2 1 1,75 6 1 5,75 5 1 4,75 64 22 58,50 288,818 737

8 6 ILGIN RESİM 12B 24 14 20,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 15 4 14,00 3 1 2,75 5 1 4,75 4 2 3,50 62 26 55,50 281,890 789

9 0 TUBA GÜL   25 15 21,25 3 2 2,50 1 0 1,00 5 0 5,00 5 0 5,00 10 0 10,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 5 1 4,75 58 23 52,25 270,160 875

10 110 DİLEK CANİK 12A 28 10 25,50 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 10 3 9,25 2 2 1,50 5 1 4,75 2 2 1,50 57 19 52,25 269,458 885

11 0 SABRİ 12A 17 16 13,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 19 1 18,75 5 1 4,75 4 3 3,25 3 3 2,25 56 27 49,25 265,073 922

12 48 CENNET KÖSE 12C 25 13 21,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 10 3 9,25 1 1 0,75 1 2 0,50 55 20 50,00 264,243 931

13 87 FATMAGÜL GÜNEŞ 12A 24 15 20,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 9 5 7,75 3 2 2,50 5 2 4,50 3 3 2,25 58 29 50,75 263,645 940

14 16 EMİNE AK 12B 25 14 21,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 10 4 9,00 4 3 3,25 5 2 4,50 1 4 0,00 57 30 49,50 260,690 966

15 114 GÜLÇN  AKTOP 12A 18 21 12,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 13 2 12,50 3 3 2,25 4 2 3,50 2 3 1,25 56 34 47,50 256,878 991

16 27 RABİA BABUÇÇU 12D 25 13 21,75 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 6 4 5,00 2 0 2,00 2 1 1,75 52 20 47,00 251,533 1031

17 53 ESMANUR KURU 12C 25 11 22,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 4 4,00 2 4 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 52 21 46,75 250,075 1044

18 102 RABİ*  YİĞİT 12D 24 11 21,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 9 5 7,75 50 18 45,50 249,333 1051

19 210 GAMZE ÇİÇEK 11C 26 8 24,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 0 2,00 3 2 2,50 11 5 9,75 2 0 2,00 2 1 1,75 49 18 44,50 246,055 1079

20 70 SENA AK*T 12B 22 18 17,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 9 19 4,25 5 2 4,50 3 4 2,00 3 3 2,25 57 50 44,50 241,900 1120

21 46 KÜBRA KAYAALP 12C 27 13 23,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 49 18 44,50 240,958 1129

22 13 SAADET 12D 24 15 20,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 6 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 3 2,25 52 31 44,25 240,680 1132

23 14 ELİF BETÜL 12B 23 17 18,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 8 4 7,00 2 4 1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 51 32 43,00 238,983 1152

24 124 SENA AKILLI 12A 25 12 22,00 4 1 3,75 1 0 1,00 4 0 4,00 3 2 2,50 6 2 5,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 49 24 43,00 238,820 1154

25 147 HABİBE DOĞRU 11B 17 23 11,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 8 6 6,50 3 3 2,25 4 3 3,25 5 1 4,75 52 39 42,25 235,830 1179

26 131 OSMAN ESAT BAĞCI 11A 23 16 19,00 4 0 4,00 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 3 1,25 2 1 1,75 5 0 5,00 48 23 42,25 233,413 1197

27 56 ÖZLEM BOZDAĞ 12C 25 13 21,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 2 2 1,50 3 4 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 47 21 41,75 233,350 1199

28 137 MUHARREM DEMİR 11C 23 15 19,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 8 1 7,75 0 1 -0,25 45 21 39,75 231,045 1223

29 0 HÜLYA 12A 21 17 16,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 9 5 7,75 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 48 33 39,75 229,910 1230
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT Yedi Güzel Adam İhl Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT (KE00-SS.01DES27) 44 184 184 2531

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,76 15,00 16,01 2,98 1,27 2,66 1,87 1,08 1,60 3,06 0,93 2,83 3,49 0,82 3,28 0,00 0,00 0,00 11,78 4,64 10,62 2,22 1,78 1,77 3,36 1,08 3,09 2,49 1,32 2,16 51,01 27,92 44,02 244,730

Okul Ortalaması 22,20 14,89 18,48 3,73 1,00 3,48 2,02 0,80 1,82 3,80 0,41 3,69 4,09 0,61 3,94 0,00 0,00 0,00 9,00 4,19 7,95 1,90 2,07 1,39 2,83 1,24 2,52 2,14 1,60 1,74 51,71 26,81 45,01 244,350

KATILIMLAR

30 194 ZEHRA P 11C 20 20 15,00 5 0 5,00 3 0 3,00 12 3 11,25 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 45 26 38,50 227,945 1242

31 211 GÖNÜL SOLMAZ 11B 20 16 16,00 3 1 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 4 0 4,00 7 8 5,00 1 5 -0,25 4 3 3,25 2 4 1,00 47 37 37,75 222,058 1307

32 33 ELİF KAYA 12C 17 18 12,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 2 4,50 2 0 2,00 1 1 0,75 43 22 37,50 221,500 1322

33 212 İSMAİL KILILI 11A 19 21 13,75 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 6 1 5,75 2 5 0,75 2 0 2,00 1 5 -0,25 45 34 36,50 218,998 1341

34 52 HÜSNE KARAKUŞ 12C 23 16 19,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 43 23 37,25 217,713 1351

35 10 HÜSNANUR ÇİÇEK 12D 18 18 13,50 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 6 2 5,50 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 42 23 36,25 217,648 1352

36 175 YAŞAR TURAN AKI 11A 21 19 16,25 5 0 5,00 2 1 1,75 3 2 2,50 2 3 1,25 7 3 6,25 2 4 1,00 2 0 2,00 44 32 36,00 217,408 1353

37 69 EMİNE BLDR N 12D 20 20 15,00 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 1 0 1,00 2 0 2,00 4 1 3,75 43 27 36,25 215,403 1365

38 111 ELİF TEKEL K 12D 21 17 16,75 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 6 0,50 1 4 0,00 2 0 2,00 2 2 1,50 44 32 36,00 214,023 1387

39 57 ELİF KÖSE 12B 21 18 16,50 1 3 0,25 4 1 3,75 7 5 5,75 3 1 2,75 4 3 3,25 2 3 1,25 42 34 33,50 207,900 1454

40 444 RASİM KIZILASLAN 11C 18 16 14,00 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 6 1 5,75 1 0 1,00 1 1 0,75 37 20 32,00 204,750 1479

41 0 A EREN DEMİR   9 10 6,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 10 9 7,75 2 4 1,00 4 3 3,25 3 1 2,75 39 31 31,25 202,368 1512

42 59 TUĞÇE 12C 18 19 13,25 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 36 28 29,00 191,588 1661

43 192 MUSTAFA 11A 11 11 8,25 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 27 15 23,25 174,990 1825

44 129 MEHMET TOY 11A 11 14 7,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 5 9 2,75 1 3 0,25 24 32 16,00 152,455 2054
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT Yedi Güzel Adam İhl Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT (KE00-SS.01DES27) 44 184 184 2531

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,76 15,00 16,01 2,98 1,27 2,66 1,87 1,08 1,60 3,06 0,93 2,83 3,49 0,82 3,28 0,00 0,00 0,00 11,78 4,64 10,62 2,22 1,78 1,77 3,36 1,08 3,09 2,49 1,32 2,16 51,01 27,92 44,02 244,730

Okul Ortalaması 22,20 14,89 18,48 3,73 1,00 3,48 2,02 0,80 1,82 3,80 0,41 3,69 4,09 0,61 3,94 0,00 0,00 0,00 9,00 4,19 7,95 1,90 2,07 1,39 2,83 1,24 2,52 2,14 1,60 1,74 51,71 26,81 45,01 244,350

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
A EREN DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,368 244,730 5 41 114 114 1512

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 5 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 10 6,50 16 20,65 18,48 16,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,50 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,25 1,82 1,60

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,50 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,25 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 13,50 12,93 10,37

Matematik-1 40 10 9 7,75 19 14,10 7,95 10,62

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,60 1,39 1,77

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,45 2,52 3,09

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,10 1,74 2,16

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 7,15 5,65 7,02

Toplam: 120 39 31 31,25 26 55,40 44,40 41,58

TYT Türkçe bDeddeAEABdBCc CeC    cc                

Cevap Anahtarı A DDACCDAEABBBCBECDCBABEEDDAACBEDEDCDAEACA

TYT Sosyal BEDcedACAA     DeECB     

Cevap Anahtarı A BEDEDBACAADCAECDBECBDDACE

TYT Matematik CdDBAcc  aC  BDd  aDb     E d   a     B 

Cevap Anahtarı A CBDBABDADECEEBDACDDDCACCCAECCAEBBAEBAEBC

TYT Fen Ccdbd CDBCeddED EdC 

Cevap Anahtarı A CEBAADCDBCAEBEDBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 10 23

Türkçe 40 9 10 23

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 1 3 25
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 2 1 67
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 0 2 0

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 3 2 60

İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100
Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Harita Bilgisi-2 1 0 1 0
Dış Kuvvetler-2 1 1 0 100
Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi-1 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 9 25

Matematik-1 40 10 9 25

Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 0 1 0
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 1 2 14
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 1 1 50
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 1 0 100
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 1 0
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 0 0 0
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 1 0
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 1 0 100
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen 20 9 8 45

Fizik 7 2 4 29

Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 1 0 100
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 1 0
İş-Güç 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 1 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 0 0
Mercekler, Renk, Sistemler 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 1 50

İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Organeller 1 0 0 0
Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 1 0 100
Hayvanlar Alemi 1 0 1 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 1 0 100
Eşey Tayini 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH TAŞKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,395 244,730 1 1 36 36 480

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 5 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 20,65 18,48 16,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,50 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,25 1,82 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,50 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,25 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 13,50 12,93 10,37

Matematik-1 40 23 1 22,75 57 14,10 7,95 10,62

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,60 1,39 1,77

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,45 2,52 3,09

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,10 1,74 2,16

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 7,15 5,65 7,02

Toplam: 120 73 18 68,50 57 55,40 44,40 41,58

TYT Türkçe CbbEABbDAd CeCBBbBdDDBcBEcaAACDCDEEACcbA

Cevap Anahtarı B CDAEABDDACECDCBBCBEDDBABEBEAACDCDEEACADA

TYT Sosyal DEDBEC   AAECcCcBDBC     

Cevap Anahtarı B DEDBECABAAAECDCEBDBCACEDD

TYT Matematik BABDC D   DAD CD DCAC  C dCCB    EBBC   

Cevap Anahtarı B BABDCBDEEBDADECDDDCACAECACCCBAECAEBBCBAE

TYT Fen   aC BdC EBDE a    D

Cevap Anahtarı B CDECABACAEBDEBEACDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 12 68

Türkçe 40 27 12 68

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 1 3 25
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 3 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 16 6 73

TYT Sosyal 25 15 2 60

Tarih-1 5 5 0 100

Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 1 0 100
İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 0 0 0
Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100
Felsefe İle Tanışma 1 0 1 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 23 1 58

Matematik-1 40 23 1 58

Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 1 0 100
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 5 0 71
Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 1 0 100
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 1 0 100
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 1 0 50
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 1 0 100
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 1 0 100
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 0 0 0
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 1 0
Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 1 0 100
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 2 0 100
Dik Prizmalar 2 2 0 100
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0

TYT Fen 20 8 3 40

Fizik 7 2 2 29

Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş-Güç 1 0 0 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 1 0

Kimya 7 5 0 71

Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 1 0 100
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 1 0
Hayvanlar Alemi 1 0 0 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 0 0
Eşey Tayini 1 0 0 0
Organeller 1 0 0 0
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
İZZET 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,693 244,730 3 6 68 68 720

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 5 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 20,65 18,48 16,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,50 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,25 1,82 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,50 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,25 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 13,50 12,93 10,37

Matematik-1 40 15 5 13,75 34 14,10 7,95 10,62

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,60 1,39 1,77

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,45 2,52 3,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,10 1,74 2,16

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 7,15 5,65 7,02

Toplam: 120 65 25 58,75 49 55,40 44,40 41,58

TYT Türkçe CbeE BbDACECDCBaCBEeDBAaaeEAcCDCbcbbCAbA

Cevap Anahtarı B CDAEABDDACECDCBBCBEDDBABEBEAACDCDEEACADA

TYT Sosyal DcDBEC   AAECDCdBDBC     

Cevap Anahtarı B DEDBECABAAAECDCEBDBCACEDD

TYT Matematik BAcDCe  dBc DECDD C   ECe CC            

Cevap Anahtarı B BABDCBDEEBDADECDDDCACAECACCCBAECAEBBCBAE

TYT Fen CDcCbBACdEdDEB      

Cevap Anahtarı B CDECABACAEBDEBEACDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 14 63

Türkçe 40 25 14 63

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 1 3 25
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 2 0 67
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 12 10 55

TYT Sosyal 25 15 2 60

Tarih-1 5 4 1 80

Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 1 0 100
İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 0 0 0
Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100
Felsefe İle Tanışma 1 1 0 100
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 5 38

Matematik-1 40 15 5 38

Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 0 1 0
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 3 1 43
Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 0 0 0
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyon 1 1 0 100
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 2 0 100
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 1 0 100
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 1 0 100
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 1 0 100
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0

TYT Fen 20 10 4 50

Fizik 7 5 2 71

Mercekler, Renk, Sistemler 1 1 0 100
Elektrik Akımı - Direnç 1 1 0 100
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş-Güç 1 0 1 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 1 0 100
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 0 0
Hayvanlar Alemi 1 0 0 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 0 0
Eşey Tayini 1 0 0 0
Organeller 1 0 0 0
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
SEFANUR YİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,863 244,730 2 3 47 47 546

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 5 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 20,65 18,48 16,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,50 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,25 1,82 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,50 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,50 12,93 10,37

Matematik-1 40 17 3 16,25 41 14,10 7,95 10,62

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,60 1,39 1,77

Kimya 7 2 5 0,75 11 3,45 2,52 3,09

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,10 1,74 2,16

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 7,15 5,65 7,02

Toplam: 120 73 27 66,25 55 55,40 44,40 41,58

TYT Türkçe DDAdCbAEABeBCBECeCBABEEcDAcCBEDEDbDAEACc

Cevap Anahtarı A DDACCDAEABBBCBECDCBABEEDDAACBEDEDCDAEACA

TYT Sosyal BEDEeebCAAcCAECDBECB     

Cevap Anahtarı A BEDEDBACAADCAECDBECBDDACE

TYT Matematik C DBAcDADEC dB A DDDdA C  E             

Cevap Anahtarı A CBDBABDADECEEBDACDDDCACCCAECCAEBBAEBAEBC

TYT Fen CccedDCaeeedBEbBEbdD

Cevap Anahtarı A CEBAADCDBCAEBEDBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 3 1 75
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 2 1 67
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 18 4 82

TYT Sosyal 25 16 4 64

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100
Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Harita Bilgisi-2 1 0 1 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 1 0
Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefe İle Tanışma 1 0 1 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 3 43

Matematik-1 40 17 3 43

Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 0 1 0
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 3 1 43
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 1 0 100
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 2 0 100
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyon 1 1 0 100
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 1 0 100
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 1 0 100
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 1 0 100
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 1 0 100
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 8 12 40

Fizik 7 3 4 43

Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 1 0 100
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 1 0
İş-Güç 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 1 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 1 0 100
Mercekler, Renk, Sistemler 1 1 0 100

Kimya 7 2 5 29

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Organeller 1 1 0 100
Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 1 0 100
Hayvanlar Alemi 1 0 1 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 1 0
Eşey Tayini 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,160 244,730 4 9 79 79 875

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 5 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 20,65 18,48 16,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,50 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,25 1,82 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,50 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 13,50 12,93 10,37

Matematik-1 40 10 0 10,00 25 14,10 7,95 10,62

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,60 1,39 1,77

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,45 2,52 3,09

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,10 1,74 2,16

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 7,15 5,65 7,02

Toplam: 120 58 23 52,25 44 55,40 44,40 41,58

TYT Türkçe DDAdCbbEeBBBCBECDCBcacaDDAbdBEcEabbeEACA

Cevap Anahtarı A DDACCDAEABBBCBECDCBABEEDDAACBEDEDCDAEACA

TYT Sosyal BEcEa    ADCAECDBECB     

Cevap Anahtarı A BEDEDBACAADCAECDBECBDDACE

TYT Matematik C DB BD DE       D        EC            

Cevap Anahtarı A CBDBABDADECEEBDACDDDCACCCAECCAEBBAEBAEBC

TYT Fen bcc c  DBCd  EDBEAdD

Cevap Anahtarı A CEBAADCDBCAEBEDBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 15 63

Türkçe 40 25 15 63

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 2 2 50
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 2 1 67
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 11 11 50

TYT Sosyal 25 14 2 56

Tarih-1 5 3 2 60

İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100
Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 0 1 0
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Nem Ve Yağış-2 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefe İle Tanışma 1 1 0 100
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 0 25

Matematik-1 40 10 0 25

Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 1 0 100
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 2 0 29
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 1 0 50
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 1 0 100
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 0 0
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 1 0 100
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 9 6 45

Fizik 7 0 4 0

Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 1 0
İş-Güç 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 1 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 0 0
Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0

Kimya 7 4 1 57

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Organeller 1 1 0 100
Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 1 0 100
Hayvanlar Alemi 1 1 0 100
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 1 0
Eşey Tayini 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL KILILI 212 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,998 244,730 2 33 106 106 1341

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 5 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 12,95 18,48 16,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,10 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,95 1,82 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,45 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,10 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,60 12,93 10,37

Matematik-1 40 6 1 5,75 14 3,55 7,95 10,62

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,60 1,39 1,77

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,15 2,52 3,09

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,95 1,74 2,16

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 2,70 5,65 7,02

Toplam: 120 45 34 36,50 30 30,80 44,40 41,58

TYT Türkçe bDAdCbbdABedCcdCcCBcddcDDcACcEcEbbDAEbdA

Cevap Anahtarı A DDACCDAEABBBCBECDCBABEEDDAACBEDEDCDAEACA

TYT Sosyal BEDED  bAADCAECbB CB     

Cevap Anahtarı A BEDEDBACAADCAECDBECBDDACE

TYT Matematik CdDB B   E          C                   

Cevap Anahtarı A CBDBABDADECEEBDACDDDCACCCAECCAEBBAEBAEBC

TYT Fen ecBAdaeD     EDeadba

Cevap Anahtarı A CEBAADCDBCAEBEDBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 21 48

Türkçe 40 19 21 48

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 1 3 25
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 2 1 67
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 11 11 50

TYT Sosyal 25 15 2 60

Tarih-1 5 5 0 100

İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100
Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefe İle Tanışma 1 1 0 100
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Bilgi Ve İnanç 1 0 1 0
Din Ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 1 15

Matematik-1 40 6 1 15

Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 1 0 100
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 1 0 14
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 1 0 50
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 0 0 0
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 0 0
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 10 25

Fizik 7 2 5 29

Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 1 0 100
İş-Güç 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 1 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 1 0
Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 5 17

İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Organeller 1 0 1 0
Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 1 0
Hayvanlar Alemi 1 0 1 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 1 0
Eşey Tayini 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET TOY 129 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,455 244,730 5 44 117 117 2054

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 5 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 14 7,50 19 12,95 18,48 16,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,10 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,95 1,82 1,60

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,45 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,10 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 11,60 12,93 10,37

Matematik-1 40 5 9 2,75 7 3,55 7,95 10,62

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,60 1,39 1,77

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,15 2,52 3,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,95 1,74 2,16

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 2,70 5,65 7,02

Toplam: 120 24 32 16,00 13 30,80 44,40 41,58

TYT Türkçe beAdCbAdb e C ECeCB dbEaDc       aD b   

Cevap Anahtarı A DDACCDAEABBBCBECDCBABEEDDAACBEDEDCDAEACA

TYT Sosyal BEDce  bbe C   eBEC      

Cevap Anahtarı A BEDEDBACAADCAECDBECBDDACE

TYT Matematik e b  B d aCEE  b eD a        d       a  

Cevap Anahtarı A CBDBABDADECEEBDACDDDCACCCAECCAEBBAEBAEBC

TYT Fen e  eAc              

Cevap Anahtarı A CEBAADCDBCAEBEDBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 14 28

Türkçe 40 11 14 28

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 2 2 50
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 0 2 0
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 4 6 18

TYT Sosyal 25 7 6 28

Tarih-1 5 3 2 60

İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100
Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Nem Ve Yağış-2 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi-1 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Bilgi Ve İnanç 1 0 1 0
Din Ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 9 13

Matematik-1 40 5 9 13

Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 0 1 0
Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 1 0 100
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 0 1 0
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 1 0
Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 1 1 50
Küme Tanımı / Alt Küme 1 1 0 100
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 1 0
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 0 1 0
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 1 0 100
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 1 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 1 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 1 3 14

Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 0 0
İş-Güç 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 1 0 100
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 1 0
Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Organeller 1 0 0 0
Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 0 0
Hayvanlar Alemi 1 0 0 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 0 0
Eşey Tayini 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA 192 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,990 244,730 4 43 116 116 1825

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 5 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 11 8,25 21 12,95 18,48 16,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 4,10 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,95 1,82 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,45 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,10 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 0 14,00 70 11,60 12,93 10,37

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 3,55 7,95 10,62

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,60 1,39 1,77

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,15 2,52 3,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,95 1,74 2,16

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,70 5,65 7,02

Toplam: 120 27 15 23,25 19 30,80 44,40 41,58

TYT Türkçe  Dd               dDDBcadBEbAdcCDEbe  bA

Cevap Anahtarı B CDAEABDDACECDCBBCBEDDBABEBEAACDCDEEACADA

TYT Sosyal D DBE     AECDCEBDBC     

Cevap Anahtarı B DEDBECABAAAECDCEBDBCACEDD

TYT Matematik       a     b         ECb               

Cevap Anahtarı B BABDCBDEEBDADECDDDCACAECACCCBAECAEBBCBAE

TYT Fen     b               

Cevap Anahtarı B CDECABACAEBDEBEACDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 11 28

Türkçe 40 11 11 28

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 1 1 25
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Anlatım Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 10 10 45

TYT Sosyal 25 14 0 56

Tarih-1 5 4 0 80

Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 1 0 100
İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 0 0 0
Nem Ve Yağış-2 1 0 0 0
Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100
Felsefe İle Tanışma 1 1 0 100
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 0 0 0
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 1 1 14
Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 0 1 0
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 0 0 0
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 0 0 0
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 1 0 100
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 0 0 0
İş-Güç 1 0 1 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 0 0
Hayvanlar Alemi 1 0 0 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 0 0
Eşey Tayini 1 0 0 0
Organeller 1 0 0 0
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ESAT BAĞCI 131 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,413 244,730 1 26 98 98 1197

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 5 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 12,95 18,48 16,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 4,10 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,95 1,82 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,45 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,10 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,60 12,93 10,37

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 3,55 7,95 10,62

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,60 1,39 1,77

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,15 2,52 3,09

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 0,95 1,74 2,16

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 2,70 5,65 7,02

Toplam: 120 48 23 42,25 35 30,80 44,40 41,58

TYT Türkçe CbA edbDAdECDCBabddDDBcBEBEcdaDCDdEcCcDA

Cevap Anahtarı B CDAEABDDACECDCBBCBEDDBABEBEAACDCDEEACADA

TYT Sosyal DE BEC   AAECcCcBDBC     

Cevap Anahtarı B DEDBECABAAAECDCEBDBCACEDD

TYT Matematik   d C        E                          

Cevap Anahtarı B BABDCBDEEBDADECDDDCACAECACCCBAECAEBBCBAE

TYT Fen C a eBdC   bE EA DBD

Cevap Anahtarı B CDECABACAEBDEBEACDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 16 58

Türkçe 40 23 16 58

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 2 2 50
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 1 2 33
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 14 8 64

TYT Sosyal 25 14 2 56

Tarih-1 5 4 0 80

Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 0 0 0
İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 0 0 0
Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100
Felsefe İle Tanışma 1 0 1 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 0 1 0
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 0 0 0
Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 0 0 0
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 1 0 50
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 0 0 0
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 0 0 0
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0

TYT Fen 20 9 4 45

Fizik 7 2 3 29

Mercekler, Renk, Sistemler 1 1 0 100
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 0 0 0
İş-Güç 1 0 1 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 1 0

Kimya 7 2 1 29

Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 5 0 83

Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 1 0 100
Hayvanlar Alemi 1 1 0 100
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 0 0
Eşey Tayini 1 1 0 100
Organeller 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
YAŞAR TURAN AKI 175 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,408 244,730 3 36 109 109 1353

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 5 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 12,95 18,48 16,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,10 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,95 1,82 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,45 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,10 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,60 12,93 10,37

Matematik-1 40 7 3 6,25 16 3,55 7,95 10,62

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,60 1,39 1,77

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,15 2,52 3,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,95 1,74 2,16

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 2,70 5,65 7,02

Toplam: 120 44 32 36,00 30 30,80 44,40 41,58

TYT Türkçe bDAdCbeEABeBCcdCcCBcddcDDcACcEcEbbDAEbdA

Cevap Anahtarı A DDACCDAEABBBCBECDCBABEEDDAACBEDEDCDAEACA

TYT Sosyal BEDED  bAAeCAEdedECd     

Cevap Anahtarı A BEDEDBACAADCAECDBECBDDACE

TYT Matematik CdDB B   E         bCe    E             

Cevap Anahtarı A CBDBABDADECEEBDACDDDCACCCAECCAEBBAEBAEBC

TYT Fen ecBbAa D     E      

Cevap Anahtarı A CEBAADCDBCAEBEDBEACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 19 53

Türkçe 40 21 19 53

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 1 3 25
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 2 1 67
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 11 11 50

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 5 0 100

İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100
Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefe İle Tanışma 1 0 1 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Bilgi Ve İnanç 1 0 1 0
Din Ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 3 18

Matematik-1 40 7 3 18

Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 1 0 100
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 1 2 14
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 1 0 50
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 0 0 0
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 0 0
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 1 0 100
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 4 20

Fizik 7 2 4 29

Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 1 0 100
İş-Güç 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 1 0 100
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 1 0
Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Organeller 1 0 0 0
Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 0 0
Hayvanlar Alemi 1 0 0 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 0 0
Eşey Tayini 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
GÖNÜL SOLMAZ 211 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,058 244,730 2 31 104 104 1307

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 2 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 13,62 18,48 16,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,25 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,38 1,82 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,38 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,50 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 13,50 12,93 10,37

Matematik-1 40 7 8 5,00 13 5,75 7,95 10,62

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,00 1,39 1,77

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,25 2,52 3,09

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,88 1,74 2,16

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 7,12 5,65 7,02

Toplam: 120 47 37 37,75 31 40,00 44,40 41,58

TYT Türkçe bDACCb cddBeCeECeCBcaEE DAbdBE dDbDAE bc

Cevap Anahtarı A DDACCDAEABBBCBECDCBABEEDDAACBEDEDCDAEACA

TYT Sosyal BE cD  C  DCAECDB CB     

Cevap Anahtarı A BEDEDBACAADCAECDBECBDDACE

TYT Matematik aeaB ae DE  E     eD b  C Ea            

Cevap Anahtarı A CBDBABDADECEEBDACDDDCACCCAECCAEBBAEBAEBC

TYT Fen ecBede DeCdEaEDcbAea

Cevap Anahtarı A CEBAADCDBCAEBEDBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 16 50

Türkçe 40 20 16 50

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 1 2 25
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 1 2 33
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 11 8 50

TYT Sosyal 25 13 1 52

Tarih-1 5 3 1 60

İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100
Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 0 0 0
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Nem Ve Yağış-2 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefe İle Tanışma 1 1 0 100
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 8 18

Matematik-1 40 7 8 18

Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 0 1 0
Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 0 1 0
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 1 3 14
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 1 0 50
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 0 0 0
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 1 0
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 1 0 100
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 1 0 100
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 7 12 35

Fizik 7 1 5 14

Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 1 0 100
İş-Güç 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 1 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 1 0
Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0

Kimya 7 4 3 57

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 1 0 100
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Organeller 1 0 1 0
Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 1 0
Hayvanlar Alemi 1 1 0 100
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 1 0
Eşey Tayini 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
HABİBE DOĞRU 147 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,830 244,730 1 25 97 97 1179

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 2 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 13,62 18,48 16,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,25 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,38 1,82 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,38 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,50 12,93 10,37

Matematik-1 40 8 6 6,50 16 5,75 7,95 10,62

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,00 1,39 1,77

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,25 2,52 3,09

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,88 1,74 2,16

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 7,12 5,65 7,02

Toplam: 120 52 39 42,25 35 40,00 44,40 41,58

TYT Türkçe CbbcbBbDcdbCeCeBCBEcDBcaEccAeCbbDaEbdeDe

Cevap Anahtarı B CDAEABDDACECDCBBCBEDDBABEBEAACDCDEEACADA

TYT Sosyal DEeBEC  bAAECDdEBDBC     

Cevap Anahtarı B DEDBECABAAAECDCEBDBCACEDD

TYT Matematik B ecaaa   D eECD D A       C            

Cevap Anahtarı B BABDCBDEEBDADECDDDCACAECACCCBAECAEBBCBAE

TYT Fen  DcebBAeAEdeEBEbCDBD

Cevap Anahtarı B CDECABACAEBDEBEACDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 23 43

Türkçe 40 17 23 43

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 1 3 25
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 1 2 33
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 9 13 41

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 4 1 80

Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 0 1 0
İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 0 0 0
Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100
Felsefe İle Tanışma 1 1 0 100
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 6 20

Matematik-1 40 8 6 20

Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 0 1 0
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 1 1 14
Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 0 1 0
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 2 0 100
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 1 0 100
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 1 0 100
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 0 0 0
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 1 0 100
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0

TYT Fen 20 12 7 60

Fizik 7 3 3 43

Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 1 0 100
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş-Güç 1 0 1 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 1 0 100
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 1 0 100
Hayvanlar Alemi 1 0 1 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 1 0 100
Eşey Tayini 1 1 0 100
Organeller 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE ÇİÇEK 210 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,055 244,730 1 19 91 91 1079

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 4 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 18,06 18,48 16,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,50 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,81 1,82 1,60

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,44 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,88 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 9,62 12,93 10,37

Matematik-1 40 11 5 9,75 24 8,62 7,95 10,62

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,69 1,39 1,77

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,88 2,52 3,09

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,81 1,74 2,16

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 2,38 5,65 7,02

Toplam: 120 49 18 44,50 37 38,69 44,40 41,58

TYT Türkçe DDACCbeE BeBC  CeCBcBEcDDAAdBEDdDCDAE   

Cevap Anahtarı A DDACCDAEABBBCBECDCBABEEDDAACBEDEDCDAEACA

TYT Sosyal B aaD  C   CA  eBECa     

Cevap Anahtarı A BEDEDBACAADCAECDBECBDDACE

TYT Matematik a cB aD DEC  B    cD A aC EC            

Cevap Anahtarı A CBDBABDADECEEBDACDDDCACCCAECCAEBBAEBAEBC

TYT Fen        D     ED  b D

Cevap Anahtarı A CEBAADCDBCAEBEDBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 8 65

Türkçe 40 26 8 65

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 2 2 50
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 1 1 33
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 15 4 68

TYT Sosyal 25 8 4 32

Tarih-1 5 2 2 40

İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 0 0 0
Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 0 1 0
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Nem Ve Yağış-2 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Bilgi Ve İnanç 1 0 1 0
Din Ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 5 28

Matematik-1 40 11 5 28

Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 0 1 0
Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 0 1 0
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 4 0 57
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 2 0 100
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 1 0 100
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 0 0 0
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 1 0
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 1 0 100
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 1 0 100
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 1 20

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 0 0
İş-Güç 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 0 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 0 0
Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 1 33

İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Organeller 1 0 0 0
Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 0 0
Hayvanlar Alemi 1 0 1 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 0 0
Eşey Tayini 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
MUHARREM DEMİR 137 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,045 244,730 2 28 101 101 1223

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 4 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 18,06 18,48 16,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,50 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,81 1,82 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,44 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,88 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,62 12,93 10,37

Matematik-1 40 8 1 7,75 19 8,62 7,95 10,62

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,69 1,39 1,77

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,88 2,52 3,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,81 1,74 2,16

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,38 5,65 7,02

Toplam: 120 45 21 39,75 33 38,69 44,40 41,58

TYT Türkçe bDAdCbeEdBcBCc C CBcaEEcDAACBcDcDbDAbeCA

Cevap Anahtarı A DDACCDAEABBBCBECDCBABEEDDAACBEDEDCDAEACA

TYT Sosyal BEDEaa dAAcCAECDB CB     

Cevap Anahtarı A BEDEDBACAADCAECDBECBDDACE

TYT Matematik CdDB BD  E        D C                   

Cevap Anahtarı A CBDBABDADECEEBDACDDDCACCCAECCAEBBAEBAEBC

TYT Fen        b            

Cevap Anahtarı A CEBAADCDBCAEBEDBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 15 58

Türkçe 40 23 15 58

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 1 3 25
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 1 2 33
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 14 8 64

TYT Sosyal 25 14 4 56

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100
Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Harita Bilgisi-2 1 0 1 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefe İle Tanışma 1 0 1 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 1 20

Matematik-1 40 8 1 20

Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 1 0 100
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 2 0 29
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 1 0 50
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 0 0 0
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 1 0 100
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 0 0
İş-Güç 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 0 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 0 0
Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Organeller 1 0 0 0
Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 0 0
Hayvanlar Alemi 1 0 0 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 0 0
Eşey Tayini 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
RASİM KIZILASLAN 444 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,750 244,730 4 40 113 113 1479

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 4 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 18,06 18,48 16,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,50 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,81 1,82 1,60

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,44 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,88 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 9,62 12,93 10,37

Matematik-1 40 6 1 5,75 14 8,62 7,95 10,62

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,69 1,39 1,77

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,88 2,52 3,09

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,81 1,74 2,16

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 2,38 5,65 7,02

Toplam: 120 37 20 32,00 27 38,69 44,40 41,58

TYT Türkçe CbeEd DDAdEec  BCBEe BcadccAACDCDcbd  bA

Cevap Anahtarı B CDAEABDDACECDCBBCBEDDBABEBEAACDCDEEACADA

TYT Sosyal DEaBEdA  A     EBDBC     

Cevap Anahtarı B DEDBECABAAAECDCEBDBCACEDD

TYT Matematik B B CdD               EC                

Cevap Anahtarı B BABDCBDEEBDADECDDDCACAECACCCBAECAEBBCBAE

TYT Fen             E  b   D

Cevap Anahtarı B CDECABACAEBDEBEACDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 16 45

Türkçe 40 18 16 45

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 2 2 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Anlatım Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 9 10 41

TYT Sosyal 25 11 2 44

Tarih-1 5 4 1 80

Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 0 1 0
İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 0 1 0
Nem Ve Yağış-2 1 1 0 100
Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi-1 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 0 0 0
Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 1 15

Matematik-1 40 6 1 15

Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 1 0 100
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 1 0 14
Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 1 0 100
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 0 0 0
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 0 0 0
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 1 0 100
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 0 0 0

Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 0 0 0
İş-Güç 1 0 0 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 0 0
Hayvanlar Alemi 1 0 1 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 0 0
Eşey Tayini 1 0 0 0
Organeller 1 0 0 0
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA P 194 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,945 244,730 3 30 103 103 1242

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 4 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 18,06 18,48 16,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,50 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,81 1,82 1,60

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,44 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,88 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 0 8,00 40 9,62 12,93 10,37

Matematik-1 40 12 3 11,25 28 8,62 7,95 10,62

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,69 1,39 1,77

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,88 2,52 3,09

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,81 1,74 2,16

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 2,38 5,65 7,02

Toplam: 120 45 26 38,50 32 38,69 44,40 41,58

TYT Türkçe bDAdCbdEcBaBCebaDeBdBcaeDAbaBEbEDebAEACc

Cevap Anahtarı A DDACCDAEABBBCBECDCBABEEDDAACBEDEDCDAEACA

TYT Sosyal BEDED  CAA               

Cevap Anahtarı A BEDEDBACAADCAECDBECBDDACE

TYT Matematik aBcBABDeDE  E  A DD       E             

Cevap Anahtarı A CBDBABDADECEEBDACDDDCACCCAECCAEBBAEBAEBC

TYT Fen C Bb D c    B  B   a

Cevap Anahtarı A CEBAADCDBCAEBEDBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 20 50

Türkçe 40 20 20 50

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 1 3 25
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 1 2 33
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 12 10 55

TYT Sosyal 25 8 0 32

Tarih-1 5 5 0 100

İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100
Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi-1 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Bilgi Ve İnanç 1 0 0 0
Din Ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Gençlik Ve Değerler 1 0 0 0
İslam Ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 3 30

Matematik-1 40 12 3 30

Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 0 1 0
Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 1 0 100
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 1 0 14
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 1 0
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 1 0 50
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 1 0 100
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 1 0 100
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 1 0 100
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 1 0 100
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 3 25

Fizik 7 3 1 43

Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 1 0 100
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 1 0 100
İş-Güç 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 0 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 1 0 100
Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Organeller 1 1 0 100
Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 0 0
Hayvanlar Alemi 1 0 0 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 0 0
Eşey Tayini 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEK CANİK 110 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,458 244,730 2 10 80 80 885

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 7 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 19,00 18,48 16,01

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,21 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,14 1,82 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,29 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 11,64 12,93 10,37

Matematik-1 40 10 3 9,25 23 10,21 7,95 10,62

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,04 1,39 1,77

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,54 2,52 3,09

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,29 1,74 2,16

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 7,86 5,65 7,02

Toplam: 120 57 19 52,25 44 48,71 44,40 41,58

TYT Türkçe Cb EcBDDAdECeCBBCBEDDBcBdBEbACDCDEEA cbe

Cevap Anahtarı B CDAEABDDACECDCBBCBEDDBABEBEAACDCDEEACADA

TYT Sosyal    B C    AECcCE DBC     

Cevap Anahtarı B DEDBECABAAAECDCEBDBCACEDD

TYT Matematik   cDC D d DbDE    C   E  CC             

Cevap Anahtarı B BABDCBDEEBDADECDDDCACAECACCCBAECAEBBCBAE

TYT Fen   cCbB C dBDEB  aDdD

Cevap Anahtarı B CDECABACAEBDEBEACDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 10 70

Türkçe 40 28 10 70

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 2 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 2 1 67
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 15 6 68

TYT Sosyal 25 10 1 40

Tarih-1 5 1 0 20

Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 0 0 0
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 0 0 0
İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 0 0 0
Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100
Felsefe İle Tanışma 1 0 1 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 0 0 0
Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 3 25

Matematik-1 40 10 3 25

Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 0 1 0
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 2 0 29
Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 1 0 100
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 1 0
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 1 0 50
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 0 0 0
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 1 0 100
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0

TYT Fen 20 9 5 45

Fizik 7 2 2 29

Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş-Güç 1 0 1 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 0 0

Kimya 7 5 1 71

Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 0 0
Hayvanlar Alemi 1 0 0 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 1 0
Eşey Tayini 1 1 0 100
Organeller 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAGÜL GÜNEŞ 87 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,645 244,730 4 13 84 84 940

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 7 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 19,00 18,48 16,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,14 1,82 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,29 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,64 12,93 10,37

Matematik-1 40 9 5 7,75 19 10,21 7,95 10,62

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,04 1,39 1,77

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,54 2,52 3,09

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,29 1,74 2,16

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,86 5,65 7,02

Toplam: 120 58 29 50,75 42 48,71 44,40 41,58

TYT Türkçe bD dCDbEbBBcCBbCeCBcadEDDAbaBEDEDeDAEbdA

Cevap Anahtarı A DDACCDAEABBBCBECDCBABEEDDAACBEDEDCDAEACA

TYT Sosyal BEDaD e   DCAECDBECB     

Cevap Anahtarı A BEDEDBACAADCAECDBECBDDACE

TYT Matematik aBDB BD DE  dB beD        d             

Cevap Anahtarı A CBDBABDADECEEBDACDDDCACCCAECCAEBBAEBAEBC

TYT Fen CEc  aCDBCdEaEDedAdD

Cevap Anahtarı A CEBAADCDBCAEBEDBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 15 60

Türkçe 40 24 15 60

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 2 2 50
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 2 1 67
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 14 8 64

TYT Sosyal 25 14 2 56

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100
Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 1 0
Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Nem Ve Yağış-2 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefe İle Tanışma 1 1 0 100
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 5 23

Matematik-1 40 9 5 23

Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 1 0 100
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 1 1 14
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 1 0 50
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyon 1 1 0 100
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 1 0
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 1 0 100
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 0 0
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 0 1 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 11 7 55

Fizik 7 3 2 43

Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 1 0 100
Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 1 0
İş-Güç 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 0 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 1 0
Mercekler, Renk, Sistemler 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 1 0 100
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Organeller 1 0 1 0
Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 1 0
Hayvanlar Alemi 1 1 0 100
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 1 0
Eşey Tayini 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLÇN  AKTOP 114 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,878 244,730 5 15 87 87 991

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 7 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 21 12,75 32 19,00 18,48 16,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,14 1,82 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,29 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,64 12,93 10,37

Matematik-1 40 13 2 12,50 31 10,21 7,95 10,62

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,04 1,39 1,77

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,54 2,52 3,09

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,29 1,74 2,16

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 7,86 5,65 7,02

Toplam: 120 56 34 47,50 40 48,71 44,40 41,58

TYT Türkçe deAEABbDed CeCdBCcccDBAabcabACabbdEeCdDA

Cevap Anahtarı B CDAEABDDACECDCBBCBEDDBABEBEAACDCDEEACADA

TYT Sosyal DEDBECABd AECDebBDBC     

Cevap Anahtarı B DEDBECABAAAECDCEBDBCACEDD

TYT Matematik B BDCBD EBb DEC D     E      b          

Cevap Anahtarı B BABDCBDEEBDADECDDDCACAECACCCBAECAEBBCBAE

TYT Fen dcECb ACedB EBE aaBa

Cevap Anahtarı B CDECABACAEBDEBEACDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 21 45

Türkçe 40 18 21 45

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 1 3 25
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 2 1 67
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 9 13 41

TYT Sosyal 25 16 3 64

Tarih-1 5 5 0 100

Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 1 0 100
İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 1 0 100
Harita Bilgisi-2 1 1 0 100
Dış Kuvvetler-2 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100
Felsefe İle Tanışma 1 1 0 100
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 2 33

Matematik-1 40 13 2 33

Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 1 0 100
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 1 0 14
Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 1 0 100
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyon 1 1 0 100
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 2 0 100
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 0 0 0
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 1 0 100
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0

TYT Fen 20 9 8 45

Fizik 7 3 3 43

Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 1 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş-Güç 1 0 1 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 1 0 100
Hayvanlar Alemi 1 0 0 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 1 0
Eşey Tayini 1 0 1 0
Organeller 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
HÜLYA 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,910 244,730 7 29 102 102 1230

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 7 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 19,00 18,48 16,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,14 1,82 1,60

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,29 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,64 12,93 10,37

Matematik-1 40 9 5 7,75 19 10,21 7,95 10,62

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,04 1,39 1,77

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,54 2,52 3,09

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,29 1,74 2,16

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 7,86 5,65 7,02

Toplam: 120 48 33 39,75 33 48,71 44,40 41,58

TYT Türkçe bDAdCbbE BececbCcCBABaEDDAbdBEcEbCbAEb A

Cevap Anahtarı A DDACCDAEABBBCBECDCBABEEDDAACBEDEDCDAEACA

TYT Sosyal BEDae  dAAD AEaDBEC      

Cevap Anahtarı A BEDEDBACAADCAECDBECBDDACE

TYT Matematik e DB c bDEC       a bA    E   EB        

Cevap Anahtarı A CBDBABDADECEEBDACDDDCACCCAECCAEBBAEBAEBC

TYT Fen Cdcb   D e  eED EddD

Cevap Anahtarı A CEBAADCDBCAEBEDBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 17 53

Türkçe 40 21 17 53

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 1 3 25
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 1 1 33
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 14 7 64

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 3 2 60

İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100
Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefe İle Tanışma 1 1 0 100
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 5 23

Matematik-1 40 9 5 23

Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 0 1 0
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 1 1 14
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 1 0
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 2 0 100
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 0 0 0
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 1 0
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 1 0 100
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 2 0 100
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 7 30

Fizik 7 1 3 14

Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 1 0 100
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 1 0
İş-Güç 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 0 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 0 0
Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Organeller 1 0 0 0
Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 1 0 100
Hayvanlar Alemi 1 0 1 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 1 0
Eşey Tayini 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
RÜVEYDA KILINÇ 116 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,818 244,730 1 7 70 70 737

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 7 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 19,00 18,48 16,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,14 1,82 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,29 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,64 12,93 10,37

Matematik-1 40 11 4 10,00 25 10,21 7,95 10,62

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,04 1,39 1,77

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,54 2,52 3,09

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,29 1,74 2,16

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 7,86 5,65 7,02

Toplam: 120 64 22 58,50 49 48,71 44,40 41,58

TYT Türkçe CbbEbBDDAdcCDCBBCBdDDBcBEBcAA DCbEEdCcbc

Cevap Anahtarı B CDAEABDDACECDCBBCBEDDBABEBEAACDCDEEACADA

TYT Sosyal Dd BECA   AECcCEBDBC     

Cevap Anahtarı B DEDBECABAAAECDCEBDBCACEDD

TYT Matematik B aDCBD ceD D CD      EC           e    

Cevap Anahtarı B BABDCBDEEBDADECDDDCACAECACCCBAECAEBBCBAE

TYT Fen   Ee  ACdEBDEBEAaDBD

Cevap Anahtarı B CDECABACAEBDEBEACDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 13 65

Türkçe 40 26 13 65

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 2 2 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 2 1 67
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 13 8 59

TYT Sosyal 25 14 2 56

Tarih-1 5 3 1 60

Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 0 0 0
İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 1 0 100
Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100
Felsefe İle Tanışma 1 0 1 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 4 28

Matematik-1 40 11 4 28

Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 0 1 0
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 2 0 29
Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 1 0 100
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 1 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 1 0 50
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 1 0 100
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 1 0 100
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 1 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0

TYT Fen 20 13 3 65

Fizik 7 2 1 29

Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş-Güç 1 0 0 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 1 0 100
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 1 0 100
Hayvanlar Alemi 1 1 0 100
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 1 0
Eşey Tayini 1 1 0 100
Organeller 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,073 244,730 3 11 82 82 922

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 7 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 19,00 18,48 16,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,14 1,82 1,60

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,29 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 11,64 12,93 10,37

Matematik-1 40 19 1 18,75 47 10,21 7,95 10,62

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,04 1,39 1,77

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,54 2,52 3,09

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,29 1,74 2,16

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 7,86 5,65 7,02

Toplam: 120 56 27 49,25 41 48,71 44,40 41,58

TYT Türkçe bDAdCbd cBeBCebCDeBdB aeDAbaBEb D   bA A

Cevap Anahtarı A DDACCDAEABBBCBECDCBABEEDDAACBEDEDCDAEACA

TYT Sosyal BEDEe  b       eBECB     

Cevap Anahtarı A BEDEDBACAADCAECDBECBDDACE

TYT Matematik CBcBABD DE  EB A DDDCA CC   C           

Cevap Anahtarı A CBDBABDADECEEBDACDDDCACCCAECCAEBBAEBAEBC

TYT Fen CEBbAD cBCdcBEcBEdCa

Cevap Anahtarı A CEBAADCDBCAEBEDBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 16 43

Türkçe 40 17 16 43

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 1 3 25
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 1 2 33
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 9 7 41

TYT Sosyal 25 8 3 32

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100
Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Nem Ve Yağış-2 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi-1 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bilgi Ve İnanç 1 0 1 0
Din Ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 19 1 48

Matematik-1 40 19 1 48

Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 0 1 0
Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 1 0 100
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 4 0 57
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 1 0 50
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyon 1 1 0 100
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 1 0 100
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 1 0 100
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 1 0 100
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 1 0 100
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 12 7 60

Fizik 7 5 1 71

Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 1 0 100
Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 1 0 100
İş-Güç 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 1 0 100
Elektrik Akımı - Direnç 1 1 0 100
Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0

Kimya 7 4 3 57

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Organeller 1 1 0 100
Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 1 0 100
Hayvanlar Alemi 1 0 1 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 1 0 100
Eşey Tayini 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
SENA AKILLI 124 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,820 244,730 6 24 96 96 1154

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 7 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 19,00 18,48 16,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,14 1,82 1,60

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,29 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,00 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,64 12,93 10,37

Matematik-1 40 6 2 5,50 14 10,21 7,95 10,62

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,04 1,39 1,77

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,54 2,52 3,09

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,29 1,74 2,16

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 7,86 5,65 7,02

Toplam: 120 49 24 43,00 36 48,71 44,40 41,58

TYT Türkçe Cbb  dbDACbCDC BCBEDDBAadBEAACDbcEEdacDA

Cevap Anahtarı B CDAEABDDACECDCBBCBEDDBABEBEAACDCDEEACADA

TYT Sosyal DEaBEC     ECDCEdeBC     

Cevap Anahtarı B DEDBECABAAAECDCEBDBCACEDD

TYT Matematik  dBDe     D      DC                 C   

Cevap Anahtarı B BABDCBDEEBDADECDDDCACAECACCCBAECAEBBCBAE

TYT Fen  Dabe Ae  eDE  eC eD

Cevap Anahtarı B CDECABACAEBDEBEACDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 12 63

Türkçe 40 25 12 63

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 1 3 25
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 15 7 68

TYT Sosyal 25 12 3 48

Tarih-1 5 4 1 80

Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 0 1 0
İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 0 0 0
Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100
Felsefe İle Tanışma 1 1 0 100
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 0 1 0
Bilgi Ve İnanç 1 0 1 0
Din Ve İslam 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 2 15

Matematik-1 40 6 2 15

Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 1 0 100
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 3 0 43
Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 0 0 0
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 0 0 0
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 0 0 0
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 0 0 0
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 1 0 50
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 7 30

Fizik 7 2 3 29

Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 1 0 100
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş-Güç 1 0 1 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 1 0 100

Kimya 7 2 2 29

Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 0 0
Hayvanlar Alemi 1 0 1 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 1 0 100
Eşey Tayini 1 0 0 0
Organeller 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR SAYGILI 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,858 244,730 1 2 45 45 526

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 7 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 20,18 18,48 16,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,54 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,21 1,82 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,25 12,93 10,37

Matematik-1 40 13 5 11,75 29 9,96 7,95 10,62

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,00 1,39 1,77

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,07 2,52 3,09

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,21 1,74 2,16

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,29 5,65 7,02

Toplam: 120 74 22 68,50 57 50,68 44,40 41,58

TYT Türkçe C bEABDeAdECeCBBCBEcDcABEBEbACDCDEEACcbA

Cevap Anahtarı B CDAEABDDACECDCBBCBEDDBABEBEAACDCDEEACADA

TYT Sosyal DEadECABAAAECDCEBDBC     

Cevap Anahtarı B DEDBECABAAAECDCEBDBCACEDD

TYT Matematik BABDdeD da  DECDDDC               B  a  

Cevap Anahtarı B BABDCBDEEBDADECDDDCACAECACCCBAECAEBBCBAE

TYT Fen CDcCecACAEBeEBd dDBD

Cevap Anahtarı B CDECABACAEBDEBEACDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 2 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 3 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 17 5 77

TYT Sosyal 25 18 2 72

Tarih-1 5 3 2 60

Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 0 1 0
İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 0 1 0
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 1 0 100
Harita Bilgisi-2 1 1 0 100
Dış Kuvvetler-2 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100
Felsefe İle Tanışma 1 1 0 100
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 5 33

Matematik-1 40 13 5 33

Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 1 0 100
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 3 0 43
Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 1 0 100
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 1 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 2 0 100
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 1 0 100
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 0 0 0
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 1 0 50
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 1 0

TYT Fen 20 13 6 65

Fizik 7 4 3 57

Mercekler, Renk, Sistemler 1 1 0 100
Elektrik Akımı - Direnç 1 1 0 100
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş-Güç 1 0 1 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 1 0 100
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 1 0
Hayvanlar Alemi 1 0 0 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 1 0
Eşey Tayini 1 1 0 100
Organeller 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BETÜL 14 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,983 244,730 6 23 95 95 1152

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 7 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 20,18 18,48 16,01

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,54 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,21 1,82 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,25 12,93 10,37

Matematik-1 40 8 4 7,00 18 9,96 7,95 10,62

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,00 1,39 1,77

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,07 2,52 3,09

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,21 1,74 2,16

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 9,29 5,65 7,02

Toplam: 120 51 32 43,00 36 50,68 44,40 41,58

TYT Türkçe CbeEdBbDAdaCDeBcCBEDDBcaEacAbdDCDEEddAeA

Cevap Anahtarı B CDAEABDDACECDCBBCBEDDBABEBEAACDCDEEACADA

TYT Sosyal DcaBc     AECDaEBDBC     

Cevap Anahtarı B DEDBECABAAAECDCEBDBCACEDD

TYT Matematik B aDbdc   D DEC  DC                     

Cevap Anahtarı B BABDCBDEEBDADECDDDCACAECACCCBAECAEBBCBAE

TYT Fen  ccbABbeA  DEB ddDBD

Cevap Anahtarı B CDECABACAEBDEBEACDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 17 58

Türkçe 40 23 17 58

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 1 3 25
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 2 1 67
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 13 9 59

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 2 3 40

Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 0 1 0
İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 0 0 0
Nem Ve Yağış-2 1 0 0 0
Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100
Felsefe İle Tanışma 1 1 0 100
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 4 20

Matematik-1 40 8 4 20

Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 0 1 0
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 3 0 43
Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 0 1 0
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 2 0 100
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 0 0 0
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 0 0 0
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0

TYT Fen 20 9 7 45

Fizik 7 2 4 29

Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş-Güç 1 1 0 100
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 1 0

Kimya 7 4 1 57

Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 0 0
Hayvanlar Alemi 1 0 1 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 1 0
Eşey Tayini 1 1 0 100
Organeller 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÖSE 57 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,900 244,730 7 39 112 112 1454

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 7 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 20,18 18,48 16,01

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,54 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,21 1,82 1,60

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,21 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 11,25 12,93 10,37

Matematik-1 40 7 5 5,75 14 9,96 7,95 10,62

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,00 1,39 1,77

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,07 2,52 3,09

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,21 1,74 2,16

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 9,29 5,65 7,02

Toplam: 120 42 34 33,50 28 50,68 44,40 41,58

TYT Türkçe DabCCDcEedBBCeaCeCBcBEEaDcACcac DCbeEcbA

Cevap Anahtarı A DDACCDAEABBBCBECDCBABEEDDAACBEDEDCDAEACA

TYT Sosyal a bEa          DBcCB     

Cevap Anahtarı A BEDEDBACAADCAECDBECBDDACE

TYT Matematik C eB c  D        D   e a   C  EB   a    

Cevap Anahtarı A CBDBABDADECEEBDACDDDCACCCAECCAEBBAEBAEBC

TYT Fen dEB  D DaCebBEDBbcd 

Cevap Anahtarı A CEBAADCDBCAEBEDBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 18 53

Türkçe 40 21 18 53

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 3 1 75
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 1 2 33
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 11 10 50

TYT Sosyal 25 5 4 20

Tarih-1 5 1 3 20

İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 0 1 0
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 0 0 0
Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 0 1 0
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Nem Ve Yağış-2 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi-1 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 5 18

Matematik-1 40 7 5 18

Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 0 1 0
Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 0 1 0
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 1 1 14
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 0 0 0
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 1 0 100
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 0 0
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 2 0 100
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 1 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 9 7 45

Fizik 7 3 1 43

Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 1 0 100
İş-Güç 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 0 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 1 0 100
Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0

Kimya 7 4 3 57

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Organeller 1 1 0 100
Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 1 0
Hayvanlar Alemi 1 0 1 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 1 0
Eşey Tayini 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE AK 16 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,690 244,730 4 14 85 85 966

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 7 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 20,18 18,48 16,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,54 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,21 1,82 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,25 12,93 10,37

Matematik-1 40 10 4 9,00 23 9,96 7,95 10,62

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,00 1,39 1,77

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,07 2,52 3,09

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,21 1,74 2,16

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 9,29 5,65 7,02

Toplam: 120 57 30 49,50 41 50,68 44,40 41,58

TYT Türkçe CbbEABbeedECcCBBCBEDDBcBEaEAbCDCDcEeacD 

Cevap Anahtarı B CDAEABDDACECDCBBCBEDDBABEBEAACDCDEEACADA

TYT Sosyal DEeBE     AECcCbBDBC     

Cevap Anahtarı B DEDBECABAAAECDCEBDBCACEDD

TYT Matematik B B e D a DbDE D DC   a    C            

Cevap Anahtarı B BABDCBDEEBDADECDDDCACAECACCCBAECAEBBCBAE

TYT Fen CDcCecACdEBbEBaAded 

Cevap Anahtarı B CDECABACAEBDEBEACDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 14 63

Türkçe 40 25 14 63

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 1 3 25
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 3 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 14 7 64

TYT Sosyal 25 12 3 48

Tarih-1 5 4 1 80

Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 0 1 0
İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 0 0 0
Nem Ve Yağış-2 1 0 0 0
Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100
Felsefe İle Tanışma 1 0 1 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 4 25

Matematik-1 40 10 4 25

Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 1 0 100
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 2 0 29
Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 1 0 100
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 1 0
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 1 0 50
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 1 0 100
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 0 1 0
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 1 0 100
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0

TYT Fen 20 10 9 50

Fizik 7 4 3 57

Mercekler, Renk, Sistemler 1 1 0 100
Elektrik Akımı - Direnç 1 1 0 100
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş-Güç 1 0 1 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 1 0 100
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 4 17

Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 1 0
Hayvanlar Alemi 1 1 0 100
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 1 0
Eşey Tayini 1 0 1 0
Organeller 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE NUR KURT 3 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,325 244,730 2 5 64 64 674

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 7 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 20,18 18,48 16,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,54 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,21 1,82 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,25 12,93 10,37

Matematik-1 40 20 8 18,00 45 9,96 7,95 10,62

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,00 1,39 1,77

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,07 2,52 3,09

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 1,74 2,16

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,29 5,65 7,02

Toplam: 120 69 35 60,25 50 50,68 44,40 41,58

TYT Türkçe CbbEeBDDACECeCdBCeEaDBcBdeaAedDCcEEAdcbA

Cevap Anahtarı B CDAEABDDACECDCBBCBEDDBABEBEAACDCDEEACADA

TYT Sosyal DEbBECA   AECabdBDBC     

Cevap Anahtarı B DEDBECABAAAECDCEBDBCACEDD

TYT Matematik B cDaBD Ee  DECDaDC C ECb e BA   EBBCe b

Cevap Anahtarı B BABDCBDEEBDADECDDDCACAECACCCBAECAEBBCBAE

TYT Fen C EbbBAeAdBDEBEcdDBD

Cevap Anahtarı B CDECABACAEBDEBEACDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 17 58

Türkçe 40 23 17 58

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 2 2 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 1 2 33
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 11 11 50

TYT Sosyal 25 13 4 52

Tarih-1 5 4 1 80

Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 0 1 0
İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 1 0 100
Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100
Felsefe İle Tanışma 1 0 1 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 20 8 50

Matematik-1 40 20 8 50

Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 0 1 0
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 5 1 71
Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 1 0 100
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyon 1 0 1 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 2 0 100
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 1 0 100
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 1 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 1 0 100
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 2 0 100
Dik Prizmalar 2 2 0 100
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 2 0

TYT Fen 20 13 6 65

Fizik 7 4 2 57

Mercekler, Renk, Sistemler 1 1 0 100
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş-Güç 1 0 1 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 1 0 100
Hayvanlar Alemi 1 0 1 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 1 0
Eşey Tayini 1 1 0 100
Organeller 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
ILGIN RESİM 6 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,890 244,730 3 8 75 75 789

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 7 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 20,18 18,48 16,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,54 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,21 1,82 1,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,25 12,93 10,37

Matematik-1 40 15 4 14,00 35 9,96 7,95 10,62

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,00 1,39 1,77

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,07 2,52 3,09

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 1,74 2,16

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 9,29 5,65 7,02

Toplam: 120 62 26 55,50 46 50,68 44,40 41,58

TYT Türkçe DDAdCb EbB BCBbCeCBcBEcDDAbdBEcEbeDeEACc

Cevap Anahtarı A DDACCDAEABBBCBECDCBABEEDDAACBEDEDCDAEACA

TYT Sosyal BdDEc     DeAdCDBECB     

Cevap Anahtarı A BEDEDBACAADCAECDBECBDDACE

TYT Matematik aeDBAcD a C     CDDD A CC EC   B        

Cevap Anahtarı A CBDBABDADECEEBDACDDDCACCCAECCAEBBAEBAEBC

TYT Fen CE e D D CAdBEDedACD

Cevap Anahtarı A CEBAADCDBCAEBEDBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 14 60

Türkçe 40 24 14 60

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 2 1 50
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 1 1 33
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 13 9 59

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 3 2 60

İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 0 1 0
Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Nem Ve Yağış-2 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefe İle Tanışma 1 1 0 100
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 4 38

Matematik-1 40 15 4 38

Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 0 1 0
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 5 0 71
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 1 0 50
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 1 0 100
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 1 0 100
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 1 0 100
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 1 0 100
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 1 0 50
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 12 4 60

Fizik 7 3 1 43

Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 1 0 100
Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 0 0
İş-Güç 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 0 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 1 0 100
Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0

Kimya 7 5 1 71

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Organeller 1 0 1 0
Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 1 0
Hayvanlar Alemi 1 1 0 100
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 1 0 100
Eşey Tayini 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
SENA AK*T 70 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,900 244,730 5 20 92 92 1120

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 7 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 20,18 18,48 16,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,54 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,82 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,25 12,93 10,37

Matematik-1 40 9 19 4,25 11 9,96 7,95 10,62

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,00 1,39 1,77

Kimya 7 3 4 2,00 29 4,07 2,52 3,09

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 1,74 2,16

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 9,29 5,65 7,02

Toplam: 120 57 50 44,50 37 50,68 44,40 41,58

TYT Türkçe DDAdCbbEcBdBCBECeCBcabccDAACcEcdDCbAEdbc

Cevap Anahtarı A DDACCDAEABBBCBECDCBABEEDDAACBEDEDCDAEACA

TYT Sosyal BEDEa bCdADCAECDcECB     

Cevap Anahtarı A BEDEDBACAADCAECDBECBDDACE

TYT Matematik debBeB cDEb EdbdeDeDCb eCcba d    dd    

Cevap Anahtarı A CBDBABDADECEEBDACDDDCACCCAECCAEBBAEBAEBC

TYT Fen CEdAbDCDBeddeEDBbeaD

Cevap Anahtarı A CEBAADCDBCAEBEDBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 18 55

Türkçe 40 22 18 55

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 2 2 50
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 1 2 33
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 10 12 45

TYT Sosyal 25 15 4 60

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100
Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 1 0
Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Nem Ve Yağış-2 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefe İle Tanışma 1 1 0 100
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 19 23

Matematik-1 40 9 19 23

Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 0 1 0
Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 1 0 100
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 2 4 29
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 1 0
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 1 1 50
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyon 1 0 1 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 1 0
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 1 0 100
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 1 0
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 1 0 100
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 0 1 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 1 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 1 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 1 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 11 9 55

Fizik 7 5 2 71

Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 1 0 100
Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 1 0
İş-Güç 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 1 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 1 0 100
Mercekler, Renk, Sistemler 1 1 0 100

Kimya 7 3 4 43

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 1 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Organeller 1 1 0 100
Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 1 0
Hayvanlar Alemi 1 0 1 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 1 0
Eşey Tayini 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
CENNET KÖSE 48 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,243 244,730 2 12 83 83 931

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 8 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 20,38 18,48 16,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,81 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,12 1,82 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 16,19 12,93 10,37

Matematik-1 40 10 3 9,25 23 5,71 7,95 10,62

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,57 1,39 1,77

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,29 2,52 3,09

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,04 1,74 2,16

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 2,89 5,65 7,02

Toplam: 120 55 20 50,00 42 43,38 44,40 41,58

TYT Türkçe CbeEbBbDAdaCDC BeBEDDBcadB AACDbDEEeCAbA

Cevap Anahtarı B CDAEABDDACECDCBBCBEDDBABEBEAACDCDEEACADA

TYT Sosyal DEDBEdAB AAECDCEBDBC     

Cevap Anahtarı B DEDBECABAAAECDCEBDBCACEDD

TYT Matematik BAcD  D  B  DECDaD    a                 

Cevap Anahtarı B BABDCBDEEBDADECDDDCACAECACCCBAECAEBBCBAE

TYT Fen            eE d   aD

Cevap Anahtarı B CDECABACAEBDEBEACDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 13 63

Türkçe 40 25 13 63

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 1 3 25
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 1 1 33
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 15 6 68

TYT Sosyal 25 18 1 72

Tarih-1 5 5 0 100

Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 1 0 100
İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 0 1 0
Nem Ve Yağış-2 1 1 0 100
Harita Bilgisi-2 1 1 0 100
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100
Felsefe İle Tanışma 1 1 0 100
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 3 25

Matematik-1 40 10 3 25

Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 0 1 0
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 2 0 29
Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 1 0 100
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 1 0 100
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 2 0 100
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 1 0 100
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 1 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 0 1 0
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 3 10

Fizik 7 0 0 0

Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 0 0 0
İş-Güç 1 0 0 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 1 0
Hayvanlar Alemi 1 0 0 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 0 0
Eşey Tayini 1 0 0 0
Organeller 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KAYA 33 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,500 244,730 6 32 105 105 1322

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 8 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 20,38 18,48 16,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,81 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,12 1,82 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 16,19 12,93 10,37

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 5,71 7,95 10,62

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,57 1,39 1,77

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,29 2,52 3,09

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,04 1,74 2,16

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,89 5,65 7,02

Toplam: 120 43 22 37,50 31 43,38 44,40 41,58

TYT Türkçe eDAdCebEcd BCe  eCBcBbEaDbbCaEbEebDAE  c

Cevap Anahtarı A DDACCDAEABBBCBECDCBABEEDDAACBEDEDCDAEACA

TYT Sosyal BED DeACAADCAECDBECB     

Cevap Anahtarı A BEDEDBACAADCAECDBECBDDACE

TYT Matematik   D     DE    e    D e    E             

Cevap Anahtarı A CBDBABDADECEEBDACDDDCACCCAECCAEBBAEBAEBC

TYT Fen        D     ED  e  

Cevap Anahtarı A CEBAADCDBCAEBEDBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 18 43

Türkçe 40 17 18 43

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 1 3 25
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 0 2 0
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 10 10 45

TYT Sosyal 25 18 1 72

Tarih-1 5 4 0 80

İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100
Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Harita Bilgisi-2 1 0 1 0
Dış Kuvvetler-2 1 1 0 100
Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefe İle Tanışma 1 1 0 100
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 2 13

Matematik-1 40 5 2 13

Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 0 0 0
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 1 1 14
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 1 0 50
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 0 0 0
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 0 0
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 1 0 100
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 1 15

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 0 0
İş-Güç 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 0 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 0 0
Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 1 17

İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Organeller 1 0 0 0
Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 0 0
Hayvanlar Alemi 1 0 1 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 0 0
Eşey Tayini 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BAZ 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,805 244,730 1 4 62 62 670

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 8 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 20,38 18,48 16,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,81 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,12 1,82 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 16,19 12,93 10,37

Matematik-1 40 16 8 14,00 35 5,71 7,95 10,62

Toplam: 120 65 19 60,25 50 43,38 44,40 41,58

TYT Türkçe CbAEABDDACcCDCBBCBEDDBABdBcbbCbCDEEAdAbA

Cevap Anahtarı B CDAEABDDACECDCBBCBEDDBABEBEAACDCDEEACADA

TYT Sosyal DEDBEdABeAAECDCEBDBC     

Cevap Anahtarı B DEDBECABAAAECDCEBDBCACEDD

TYT Matematik BeaDae    eADECDe  AC ECA a      EBBCa  

Cevap Anahtarı B BABDCBDEEBDADECDDDCACAECACCCBAECAEBBCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 3 1 75
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 3 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 15 7 68

TYT Sosyal 25 18 2 72

Tarih-1 5 5 0 100

Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 1 0 100
İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 0 1 0
Nem Ve Yağış-2 1 1 0 100
Harita Bilgisi-2 1 1 0 100
Dış Kuvvetler-2 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100
Felsefe İle Tanışma 1 1 0 100
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 16 8 40

Matematik-1 40 16 8 40

Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 0 1 0
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 4 0 57
Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 0 0 0
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 1 0 100
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 2 0 100
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 1 0 100
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 1 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 1 0 100
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 1 0 100
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 2 0 100
Dik Prizmalar 2 2 0 100
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR KURU 53 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,075 244,730 3 17 89 89 1044

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 8 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 20,38 18,48 16,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,81 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,12 1,82 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 16,19 12,93 10,37

Matematik-1 40 5 4 4,00 10 5,71 7,95 10,62

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,57 1,39 1,77

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,29 2,52 3,09

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,04 1,74 2,16

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 2,89 5,65 7,02

Toplam: 120 52 21 46,75 39 43,38 44,40 41,58

TYT Türkçe DDACCDbc e BCe CeCBcabE DAACBEbEDCbAEbCA

Cevap Anahtarı A DDACCDAEABBBCBECDCBABEEDDAACBEDEDCDAEACA

TYT Sosyal BEDEed CAADCAECDBECB     

Cevap Anahtarı A BEDEDBACAADCAECDBECBDDACE

TYT Matematik C bB    bE         D eC   a             

Cevap Anahtarı A CBDBABDADECEEBDACDDDCACCCAECCAEBBAEBAEBC

TYT Fen ed beDCD     ED     

Cevap Anahtarı A CEBAADCDBCAEBEDBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 3 1 75
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 0 1 0
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 15 6 68

TYT Sosyal 25 17 2 68

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100
Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Harita Bilgisi-2 1 0 1 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefe İle Tanışma 1 1 0 100
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 4 13

Matematik-1 40 5 4 13

Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 0 1 0
Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 0 0 0
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 1 1 14
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 1 0 50
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 0 0 0
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 0 0
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 0 1 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 4 25

Fizik 7 2 4 29

Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 0 0
İş-Güç 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 1 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 1 0 100
Mercekler, Renk, Sistemler 1 1 0 100

Kimya 7 2 0 29

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 0 17

İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Organeller 1 0 0 0
Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 0 0
Hayvanlar Alemi 1 0 0 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 0 0
Eşey Tayini 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE KARAKUŞ 52 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,713 244,730 7 34 107 107 1351

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 8 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 20,38 18,48 16,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,81 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,12 1,82 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,25 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 16,19 12,93 10,37

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,57 1,39 1,77

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,29 2,52 3,09

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,04 1,74 2,16

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 2,89 5,65 7,02

Toplam: 120 43 23 37,25 31 43,38 44,40 41,58

TYT Türkçe bDAdCbAE BedCBECDeBcaEEaDbAdeEeEDeDAEeCc

Cevap Anahtarı A DDACCDAEABBBCBECDCBABEEDDAACBEDEDCDAEACA

TYT Sosyal dEDEbBACAADCAECDBbCe     

Cevap Anahtarı A BEDEDBACAADCAECDBECBDDACE

TYT Fen Ca     e     EDe A  

Cevap Anahtarı A CEBAADCDBCAEBEDBEACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 16 58

Türkçe 40 23 16 58

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 2 2 50
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 1 1 33
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 12 10 55

TYT Sosyal 25 16 4 64

Tarih-1 5 3 2 60

İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 0 1 0
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100
Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Harita Bilgisi-2 1 1 0 100
Dış Kuvvetler-2 1 1 0 100
Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefe İle Tanışma 1 1 0 100
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 3 20

Fizik 7 1 1 14

Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 1 0 100
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 0 0
İş-Güç 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 0 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 0 0
Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 1 33

İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Organeller 1 0 1 0
Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 0 0
Hayvanlar Alemi 1 1 0 100
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 0 0
Eşey Tayini 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KAYAALP 46 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,958 244,730 4 21 93 93 1129

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 8 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 20,38 18,48 16,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,81 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,12 1,82 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 16,19 12,93 10,37

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 5,71 7,95 10,62

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,57 1,39 1,77

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,29 2,52 3,09

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,04 1,74 2,16

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 2,89 5,65 7,02

Toplam: 120 49 18 44,50 37 43,38 44,40 41,58

TYT Türkçe bDAdCcbEcBBBCBbCcCBABdEDDAcCBEeEcbbAEACA

Cevap Anahtarı A DDACCDAEABBBCBECDCBABEEDDAACBEDEDCDAEACA

TYT Sosyal BEDc B CAADCAECDBECB     

Cevap Anahtarı A BEDEDBACAADCAECDBECBDDACE

TYT Matematik e    a  D                               

Cevap Anahtarı A CBDBABDADECEEBDACDDDCACCCAECCAEBBAEBAEBC

TYT Fen        D     dDBE d 

Cevap Anahtarı A CEBAADCDBCAEBEDBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 13 68

Türkçe 40 27 13 68

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 1 3 25
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 2 1 67
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 16 6 73

TYT Sosyal 25 17 1 68

Tarih-1 5 3 1 60

İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100
Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Harita Bilgisi-2 1 1 0 100
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefe İle Tanışma 1 1 0 100
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 0 1 0
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 0 0 0
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 0 0 0
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 0 0 0
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 0 0
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 2 20

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 0 0
İş-Güç 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 0 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 0 0
Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 1 50

İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Organeller 1 1 0 100
Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 1 0 100
Hayvanlar Alemi 1 0 0 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 1 0
Eşey Tayini 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM BOZDAĞ 56 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,350 244,730 5 27 99 99 1199

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 8 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 20,38 18,48 16,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,81 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,12 1,82 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 4,25 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 16,19 12,93 10,37

Matematik-1 40 3 4 2,00 5 5,71 7,95 10,62

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,57 1,39 1,77

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,29 2,52 3,09

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,04 1,74 2,16

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,89 5,65 7,02

Toplam: 120 47 21 41,75 35 43,38 44,40 41,58

TYT Türkçe CDAEAB eACECeCBBCBdDDBcBdcEce DCccEedAbA

Cevap Anahtarı B CDAEABDDACECDCBBCBEDDBABEBEAACDCDEEACADA

TYT Sosyal DEDBECA AAAECDCa DcC     

Cevap Anahtarı B DEDBECABAAAECDCEBDBCACEDD

TYT Matematik   a         D C  De   a   e             

Cevap Anahtarı B BABDCBDEEBDADECDDDCACAECACCCBAECAEBBCBAE

TYT Fen    C       DE d    c

Cevap Anahtarı B CDECABACAEBDEBEACDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 13 63

Türkçe 40 25 13 63

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 3 0 75
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 3 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 10 11 45

TYT Sosyal 25 16 2 64

Tarih-1 5 5 0 100

Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 1 0 100
İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 1 0 100
Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100
Felsefe İle Tanışma 1 1 0 100
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 0 0 0
Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 0 1 0
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 4 8

Matematik-1 40 3 4 8

Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 0 1 0
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 1 1 14
Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 0 0 0
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 1 0 50
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 0 0 0
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 0 1 0
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 1 0 14

Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş-Güç 1 0 0 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 1 0
Hayvanlar Alemi 1 0 0 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 0 0
Eşey Tayini 1 0 0 0
Organeller 1 0 0 0
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE 59 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,588 244,730 8 42 115 115 1661

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 8 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 20,38 18,48 16,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,81 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 3,12 1,82 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 16,19 12,93 10,37

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,57 1,39 1,77

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,29 2,52 3,09

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,04 1,74 2,16

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 2,89 5,65 7,02

Toplam: 120 36 28 29,00 24 43,38 44,40 41,58

TYT Türkçe dbec BbDAdcCcde  cEDDBcaEBEcACDbcEEdCAbe

Cevap Anahtarı B CDAEABDDACECDCBBCBEDDBABEBEAACDCDEEACADA

TYT Sosyal DEcdEd aeAAECDCEBDBC     

Cevap Anahtarı B DEDBECABAAAECDCEBDBCACEDD

TYT Fen aDdCb      eE      D

Cevap Anahtarı B CDECABACAEBDEBEACDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 19 45

Türkçe 40 18 19 45

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 0 4 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 1 1 33
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 14 8 64

TYT Sosyal 25 14 5 56

Tarih-1 5 3 2 60

Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 0 1 0
İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 0 1 0
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 0 1 0
Nem Ve Yağış-2 1 0 0 0
Harita Bilgisi-2 1 0 1 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100
Felsefe İle Tanışma 1 1 0 100
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 4 20

Fizik 7 2 3 29

Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 1 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 1 0 100
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş-Güç 1 0 1 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 0 0
Hayvanlar Alemi 1 0 0 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 0 0
Eşey Tayini 1 0 0 0
Organeller 1 0 0 0
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TEKEL K 111 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,023 244,730 6 38 111 111 1387

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 6 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 18,08 18,48 16,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,96 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,12 1,82 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,62 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,71 12,93 10,37

Matematik-1 40 2 6 0,50 1 4,04 7,95 10,62

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,65 1,39 1,77

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,15 2,52 3,09

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,05 1,74 2,16

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 4,85 5,65 7,02

Toplam: 120 44 32 36,00 30 40,88 44,40 41,58

TYT Türkçe CcA ABDDAdbbeC BeBEcDBcedeEbACDCcaEAecbA

Cevap Anahtarı B CDAEABDDACECDCBBCBEDDBABEBEAACDCDEEACADA

TYT Sosyal DEDBECAe cAECDCcBDBC     

Cevap Anahtarı B DEDBECABAAAECDCEBDBCACEDD

TYT Matematik B   e       D   a       e d    ac       

Cevap Anahtarı B BABDCBDEEBDADECDDDCACAECACCCBAECAEBBCBAE

TYT Fen  ecCb d    DE deC  D

Cevap Anahtarı B CDECABACAEBDEBEACDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 17 53

Türkçe 40 21 17 53

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 3 1 75
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 2 0 67
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 11 11 50

TYT Sosyal 25 16 3 64

Tarih-1 5 5 0 100

Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 1 0 100
İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 1 0 100
Harita Bilgisi-2 1 0 1 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100
Felsefe İle Tanışma 1 1 0 100
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 6 5

Matematik-1 40 2 6 5

Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 0 0 0
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 0 1 0
Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 0 0 0
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 0 0 0
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 0 0 0
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 1 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 0 0 0
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 1 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 6 25

Fizik 7 1 4 14

Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş-Güç 1 0 1 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 1 0
Hayvanlar Alemi 1 0 1 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 1 0 100
Eşey Tayini 1 0 0 0
Organeller 1 0 0 0
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE BLDR N 69 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,403 244,730 5 37 110 110 1365

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 6 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 18,08 18,48 16,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,96 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,12 1,82 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,62 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 14,71 12,93 10,37

Matematik-1 40 3 0 3,00 8 4,04 7,95 10,62

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,65 1,39 1,77

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,15 2,52 3,09

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,05 1,74 2,16

TYT Fen 20 7 1 6,75 34 4,85 5,65 7,02

Toplam: 120 43 27 36,25 30 40,88 44,40 41,58

TYT Türkçe CbdcABeDAdECDCeBbBEcDBABaBccbebCbEEcecbc

Cevap Anahtarı B CDAEABDDACECDCBBCBEDDBABEBEAACDCDEEACADA

TYT Sosyal DabBECe deAECDCEBbBC     

Cevap Anahtarı B DEDBECABAAAECDCEBDBCACEDD

TYT Matematik B           D                      B    

Cevap Anahtarı B BABDCBDEEBDADECDDDCACAECACCCBAECAEBBCBAE

TYT Fen  D         DE EdCD D

Cevap Anahtarı B CDECABACAEBDEBEACDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 20 50

Türkçe 40 20 20 50

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 1 3 25
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 2 1 67
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 9 13 41

TYT Sosyal 25 13 6 52

Tarih-1 5 3 2 60

Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 0 1 0
İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 0 1 0
Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100
Felsefe İle Tanışma 1 1 0 100
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Bilgi Ve İnanç 1 0 1 0
Din Ve İslam 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 0 8

Matematik-1 40 3 0 8

Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 0 0 0
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 0 0 0
Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 0 0 0
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 0 0 0
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 0 0 0
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 0 0 0
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 1 0 50
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0

TYT Fen 20 7 1 35

Fizik 7 1 0 14

Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 1 0 100
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 0 0 0
İş-Güç 1 0 0 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 1 67

Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 1 0 100
Hayvanlar Alemi 1 0 1 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 1 0 100
Eşey Tayini 1 1 0 100
Organeller 1 0 0 0
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNANUR ÇİÇEK 10 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,648 244,730 4 35 108 108 1352

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 6 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 18,08 18,48 16,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,96 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,12 1,82 1,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,62 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 14,71 12,93 10,37

Matematik-1 40 6 2 5,50 14 4,04 7,95 10,62

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,65 1,39 1,77

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,15 2,52 3,09

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,05 1,74 2,16

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 4,85 5,65 7,02

Toplam: 120 42 23 36,25 30 40,88 44,40 41,58

TYT Türkçe Ccb ABbD CdCDCdBeddcaBcBEBbbAdDCc dA cbA

Cevap Anahtarı B CDAEABDDACECDCBBCBEDDBABEBEAACDCDEEACADA

TYT Sosyal DaeBECA A AECcCE DBC     

Cevap Anahtarı B DEDBECABAAAECDCEBDBCACEDD

TYT Matematik   B a D     D      A    A a        B    

Cevap Anahtarı B BABDCBDEEBDADECDDDCACAECACCCBAECAEBBCBAE

TYT Fen    C       DE      D

Cevap Anahtarı B CDECABACAEBDEBEACDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 18 45

Türkçe 40 18 18 45

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 1 3 25
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 2 1 67
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 9 11 41

TYT Sosyal 25 14 3 56

Tarih-1 5 3 2 60

Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 0 1 0
İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 1 0 100
Harita Bilgisi-2 1 0 0 0
Dış Kuvvetler-2 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100
Felsefe İle Tanışma 1 0 1 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 0 0 0
Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 2 15

Matematik-1 40 6 2 15

Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 1 0 100
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 1 0 14
Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 1 0 100
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 0 0 0
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 0 0 0
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 1 0 100
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 0 0 0
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 1 0 50
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 0 20

Fizik 7 1 0 14

Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş-Güç 1 0 0 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 0 0
Hayvanlar Alemi 1 0 0 0
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 0 0
Eşey Tayini 1 0 0 0
Organeller 1 0 0 0
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
RABİ*  YİĞİT 102 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,333 244,730 2 18 90 90 1051

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 6 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 18,08 18,48 16,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,96 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,12 1,82 1,60

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,62 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,71 12,93 10,37

Matematik-1 40 9 5 7,75 19 4,04 7,95 10,62

Toplam: 120 50 18 45,50 38 40,88 44,40 41,58

TYT Türkçe  DACCbbEeBBBC cCeCBcBEEDDccdBEe DCDAEb  

Cevap Anahtarı A DDACCDAEABBBCBECDCBABEEDDAACBEDEDCDAEACA

TYT Sosyal BEDEDeACAAD AECDBbCB     

Cevap Anahtarı A BEDEDBACAADCAECDBECBDDACE

TYT Matematik  ebB B AD CE e A De    C  b             

Cevap Anahtarı A CBDBABDADECEEBDACDDDCACCCAECCAEBBAEBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 11 60

Türkçe 40 24 11 60

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 1 2 25
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 2 1 67
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 13 6 59

TYT Sosyal 25 17 2 68

Tarih-1 5 5 0 100

İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100
Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Harita Bilgisi-2 1 0 1 0
Dış Kuvvetler-2 1 1 0 100
Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Felsefe İle Tanışma 1 1 0 100
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 5 23

Matematik-1 40 9 5 23

Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 0 1 0
Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 1 0 100
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 0 0 0
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 1 0 100
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 1 0 50
Küme Tanımı / Alt Küme 1 1 0 100
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 1 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 1 0 100
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 1 0 100
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 1 0
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 0 1 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BABUÇÇU 27 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,533 244,730 1 16 88 88 1031

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 6 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 18,08 18,48 16,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,96 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,12 1,82 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,62 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,71 12,93 10,37

Matematik-1 40 6 4 5,00 13 4,04 7,95 10,62

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,65 1,39 1,77

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,15 2,52 3,09

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,05 1,74 2,16

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 4,85 5,65 7,02

Toplam: 120 52 20 47,00 39 40,88 44,40 41,58

TYT Türkçe CbbE BbDAdECeCBcCBEDDBcBdBEAAdDbDbE dAbA

Cevap Anahtarı B CDAEABDDACECDCBBCBEDDBABEBEAACDCDEEACADA

TYT Sosyal DEDBECde AAECDCEBDBC     

Cevap Anahtarı B DEDBECABAAAECDCEBDBCACEDD

TYT Matematik B BDe e   a  E        E d C             

Cevap Anahtarı B BABDCBDEEBDADECDDDCACAECACCCBAECAEBBCBAE

TYT Fen            DE dA   D

Cevap Anahtarı B CDECABACAEBDEBEACDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 13 63

Türkçe 40 25 13 63

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 1 3 25
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 2 0 67
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 14 7 64

TYT Sosyal 25 17 2 68

Tarih-1 5 5 0 100

Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 1 0 100
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 1 0 100
İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 0 1 0
Harita Bilgisi-2 1 0 1 0
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100
Felsefe İle Tanışma 1 1 0 100
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100
Bilgi Ve İnanç 1 1 0 100
Din Ve İslam 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 4 15

Matematik-1 40 6 4 15

Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 1 0 100
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 1 1 14
Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 0 1 0
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 0 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 1 0 50
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 0 0 0
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 1 0 100
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 1 20

Fizik 7 0 0 0

Mercekler, Renk, Sistemler 1 0 0 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 0 0 0
İş-Güç 1 0 0 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 0 1 0
Hayvanlar Alemi 1 1 0 100
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 0 0
Eşey Tayini 1 0 0 0
Organeller 1 0 0 0
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Kafa Dengi TG YKS 2022 - 1. OTURUM TYT
(KE00-SS.01DES27)

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Yedi Güzel Adam İhl

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET 13 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,680 244,730 3 22 94 94 1132

Puanı Hesaplanan: 44 147 147 2392

Katılımlar: 6 44 184 184 2531

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 18,08 18,48 16,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,96 3,48 2,66

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,12 1,82 1,60

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,62 3,69 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,94 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,71 12,93 10,37

Matematik-1 40 4 6 2,50 6 4,04 7,95 10,62

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,65 1,39 1,77

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,15 2,52 3,09

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,05 1,74 2,16

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 4,85 5,65 7,02

Toplam: 120 52 31 44,25 37 40,88 44,40 41,58
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 15 60

Türkçe 40 24 15 60

Cümlenin Anlamı Ve Yorumu 4 2 2 50
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcüklerde Yapı Özellikleri 3 1 2 33
Fiilimsiler (Eylemsiler) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Türleri 1 0 1 0
Paragraf Düzeyinde Anlam 22 13 8 59

TYT Sosyal 25 16 3 64

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası-1 1 1 0 100
Anadolu   Ya İlk Türk Akımları 1 1 0 100
Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti   Nin Batı Ve Doğu Siyaseti 1 0 1 0
TBMM   nin Açılışı ve Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Hukuk ve Eğitim Alanında İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Harita Bilgisi-2 1 1 0 100
Dış Kuvvetler-2 1 0 0 0
Doğadaki Ekstrem Olaylar-Doğa Ve Değişim 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Nem Ve Yağış-2 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefe İle Tanışma 1 1 0 100
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi-1 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi - 20 Ve 21. Yüzyıl Felsefecileri Ve Yaşadıkları Coğrafya 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bilgi Ve İnanç 1 0 1 0
Din Ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik Ve Değerler 1 1 0 100
İslam Ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Tanışma 1 0 0 0
Mö 6. Yüzyıl - Ms 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ms 18. Yüzyıl - Ms 19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 6 10

Matematik-1 40 4 6 10

Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem / Devirli Ondalık Sayılar / Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Eşlenik Ve Köklü Sayılarda Bölme / İç İçe Kökler / Köklü Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Rakamlar / Doğal Sayılar 1 0 1 0
Üslü İfadeler Ve Özellikleri / Üslü İfadelerde Dört İşlem 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler / Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tam Sayılar / Tek Ve Çift Sayılar / Pozitif Ve Negatif Tam Sayılar 1 0 1 0
Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma / İki Bilinmeyenli Denklem Kurma / Bir Kısmı Bu Kadar Bir Kısmı Şu Kadar 7 0 0 0
Bölme / Bölünebilme Kuralları / Birleşik Sayılarda Bölünebilme 1 0 1 0
Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Basamak Kavramı / Çözümleme 2 2 0 100
Küme Tanımı / Alt Küme 1 0 1 0
Parçalı Ve Mutlak Değer Fonksiyonu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Merkezi Eğitim Ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik Varsa Neler Yapılabilir? / Eşitsizlikte İşlemler 1 0 0 0
Yüzde Hesabı Nasıl Yapılır? 1 0 0 0
Yol, Hız İle Zamanın Çarpımıdır / Araçlar Birbirine Doğru Geliyorsa / Biri Kaçıyor Biri Kovalıyorsa 1 0 0 0
Mantıksal Çıkarım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Ters Orantı / Bileşik Orantı 1 0 0 0
Sen Benim Yaşımda Veya Ben Senin Yaşındayken / Yaş Ortalamaları 1 0 0 0
Kombinasyon Fonksiyonu / Gruplama Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılığı 1 0 0 0
Özel Üçgenler-1 2 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik-1 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen, Kare Ve Deltoid-1 2 0 0 0
Paralelkenar Ve Eşkenar Dörtgen 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 8 7 40

Fizik 7 2 3 29

Fiziğin Tanımı, Fiziğin Alt Dalları, Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1 1 0 100
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı Alışverişi, Hal Değiştirme 1 0 1 0
İş-Güç 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 1 0 0 0
Elektrik Akımı - Direnç 1 0 0 0
Mercekler, Renk, Sistemler 1 1 0 100

Kimya 7 3 1 43

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Tür Ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerin Özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin Ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Organeller 1 0 1 0
Ekosistemdeki Madde Döngüleri 1 1 0 100
Hayvanlar Alemi 1 1 0 100
Mitoz Bölünme Ve Hücre Döngüsü 1 0 1 0
Eşey Tayini 1 0 1 0
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