
OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11.SINIF KDS -3 39 39 433 6261

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,9 9,0 12,68 10,4 8,6 8,27 8,6 6,3 6,99 9,1 8,8 6,88 43,0 32,7 34,82 229,220 190,060 241,660

Okul Ortalaması 16,1 7,4 14,24 12,3 8,0 10,29 6,5 6,4 4,91 7,5 10,2 4,98 42,4 31,9 34,42 252,140 156,690 242,090

KATILIMLAR

1 109 FATMA ZEHRA YAVUZ 11C 25 5 23,75 25 4 24,00 5 5 3,75 55 14 51,50 418,850 1 1 23 113,975 5 31 3574 338,625 2 2 460

2 172 ZELİHA İŞAL 11C 23 7 21,25 26 4 25,00 13 14 9,50 62 25 55,75 414,950 2 2 28 135,710 1 23 2874 337,450 3 3 475

3 138 SEMANUR KARABIYIK 11C 25 5 23,75 24 5 22,75 7 8 5,00 56 18 51,50 408,350 3 3 34 118,700 3 29 3394 343,500 1 1 405

4 222 AYŞE GÜL CANKATAN 11C 24 4 23,00 19 8 17,00 3 4 2,00 46 16 42,00 356,360 4 4 248 107,360 6 34 3920 324,720 4 4 647

5 184 ELİFE KALLİ 11C 20 7 18,25 21 7 19,25 41 14 37,50 351,890 5 5 295 272,080 7 15 1883

6 194 ZEHRA PAKKAN 11C 22 7 20,25 19 9 16,75 6 5 4,75 47 21 41,75 340,730 6 6 404 117,755 4 30 3430 309,485 5 5 942

7 210 GAMZE ÇİÇEK 11C 20 4 19,00 17 8 15,00 7 5 5,75 44 17 39,75 319,880 7 7 675 121,535 2 28 3297 301,585 6 8 1110

8 129 MEHMET TOY 11A 18 6 16,50 17 9 14,75 10 6 8,50 4 2 3,50 49 23 43,25 305,480 1 8 906 165,390 6 16 2153 288,710 4 12 1410

9 173 RUMEYSA DEMİR 11B 15 11 12,25 19 11 16,25 2 14 -1,50 8 12 5,00 44 48 32,00 297,170 1 9 1071 141,930 12 20 2710 209,590 12 27 3544

10 180 BERAT TAŞ 11A 17 8 15,00 17 10 14,50 12 9 9,75 9 6 7,50 55 33 46,75 296,000 2 10 1088 208,355 2 6 1434 279,425 5 14 1666

11 131 OSMAN ESAT BAĞCI 11A 17 8 15,00 17 10 14,50 7 4 6,00 9 13 5,75 50 35 41,25 296,000 2 10 1088 177,450 3 12 1914 264,800 6 16 2080

12 212 İSMAİL KILILI 11A 21 8 19,00 15 14 11,50 9 11 6,25 7 11 4,25 52 44 41,00 290,480 4 12 1198 164,055 7 17 2184 303,535 2 7 1065

13 155 TURGAY ERGÜVEN 11A 20 9 17,75 15 14 11,50 8 5 6,75 7 9 4,75 50 37 40,75 284,330 5 13 1337 170,725 5 15 2035 293,685 3 11 1285

14 136 SUDE 11B 15 8 13,00 16 7 14,25 3 9 0,75 7 12 4,00 41 36 32,00 284,060 2 14 1344 140,875 13 21 2735 225,445 11 25 3153

15 215 ALİ KUNCAN 11A 16 7 14,25 16 11 13,25 19 3 18,25 12 7 10,25 63 28 56,00 281,810 6 15 1404 266,775 1 1 821 305,495 1 6 1022

16 223 NUR SENA KOÇ 11B 21 4 20,00 12 10 9,50 2 0 2,00 6 9 3,75 41 23 35,25 278,600 3 16 1506 143,210 11 19 2677 296,400 1 9 1221

17 123 KENAN YILDIZ 11A 13 4 12,00 15 6 13,50 2 1 1,75 30 11 27,25 272,840 7 17 1644 106,415 13 36 3983 219,905 8 26 3307

18 178 ZELİHA ÇETİN 11B 16 6 14,50 12 6 10,50 1 9 -1,25 7 12 4,00 36 33 27,75 259,940 4 18 1948 133,315 15 25 2948 231,805 8 21 2996

19 169 ZEYNEP KAMALAK 11B 11 9 8,75 15 7 13,25 4 3 3,25 11 9 8,75 41 28 34,00 254,750 5 19 2072 195,735 6 8 1620 195,075 14 31 3924

20 147 HABİBE DOĞRU 11B 18 2 17,50 9 12 6,00 8 13 4,75 12 13 8,75 47 40 37,00 236,900 6 20 2544 201,405 5 7 1533 283,525 3 13 1542

21 171 ÖKKEŞ KÜMPERLİ 11A 14 11 11,25 12 10 9,50 2 11 -0,75 5 17 0,75 33 49 20,75 235,550 8 21 2578 104,135 14 37 4139 203,075 10 30 3725

22 204 MİSLİNA DEMİRDÖĞEN 11B 17 6 15,50 6 2 5,50 14 5 12,75 5 7 3,25 42 20 37,00 222,860 7 22 2920 179,065 9 11 1886 295,845 2 10 1234

23 154 SUDE NAZ AVCU 11B 15 9 12,75 7 8 5,00 3 2 2,50 5 7 3,25 30 26 23,50 205,130 8 23 3403 140,320 14 22 2766 229,910 10 23 3039

24 208 ZEHRA DAŞKIRAN 11B 15 6 13,50 4 2 3,50 10 6 8,50 11 12 8,00 40 26 33,50 196,220 9 24 3667 208,410 4 5 1432 260,390 4 17 2192

25 192 MUSTAFA OKUMUŞ 11A 10 6 8,50 7 3 6,25 4 4 3,00 8 6 6,50 29 19 24,25 194,720 9 25 3702 173,280 4 13 1993 191,740 11 33 4024

26 0 HATİCE 11B 12 8 10,00 6 3 5,25 4 4 3,00 10 10 7,50 32 25 25,75 193,700 10 26 3728 182,840 8 10 1817 205,900 13 29 3652

27 218 EBRAR AÇIKGÖZ 11B 17 10 14,50 4 10 1,50 2 13 -1,25 7 13 3,75 30 46 18,50 184,340 11 27 3989 130,925 17 27 3011 231,805 8 21 2996

28 159 CENNET KAPLAN 11B 17 7 15,25 1 4 0,00 5 6 3,50 23 17 18,75 175,430 12 28 4245 133,260 16 26 2950 243,760 6 19 2684

29 127 AMİNE SAZ 11B 14 5 12,75 4 11 1,25 6 9 3,75 9 12 6,00 33 37 23,75 173,630 13 29 4293 171,335 10 14 2022 234,785 7 20 2921

30 211 GÖNÜL SOLMAZ 11B 9 4 8,00 3 3 2,25 7 9 4,75 12 10 9,50 31 26 24,50 158,660 14 30 4618 208,575 3 4 1429 193,845 15 32 3964
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11.SINIF KDS -3 39 39 433 6261

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,9 9,0 12,68 10,4 8,6 8,27 8,6 6,3 6,99 9,1 8,8 6,88 43,0 32,7 34,82 229,220 190,060 241,660

Okul Ortalaması 16,1 7,4 14,24 12,3 8,0 10,29 6,5 6,4 4,91 7,5 10,2 4,98 42,4 31,9 34,42 252,140 156,690 242,090

KATILIMLAR

31 186 HAKAN ÖZBEK 11A 7 16 3,00 9 16 5,00 3 7 1,25 4 14 0,50 23 53 9,75 157,160 10 31 4649 109,305 10 32 3800 132,995 13 37 5049

32 216 TOLGA 11A 13 6 11,50 5 2 4,50 4 2 3,50 22 10 19,50 156,980 11 32 4654 150,270 8 18 2481 225,910 7 24 3140

33 187 ŞULE NUR ORÇAN 11B 11 3 10,25 1 2 0,50 14 2 13,50 7 10 4,50 33 17 28,75 155,030 15 33 4698 193,850 7 9 1656 249,210 5 18 2507

34 144 TAHA AÇIKGÖZ 11A 13 9 10,75 3 7 1,25 5 7 3,25 21 23 15,25 153,290 12 34 4735 135,595 9 24 2887 206,155 9 28 3635

35 214 ABDULLAH GÖZÜ AÇIK 11A 12 16 8,00 7 23 1,25 5 15 1,25 6 22 0,50 30 76 11,00 150,260 13 35 4808 109,305 10 32 3800 180,195 12 34 4280

36 142 METE YEDİPINAR 11A 6 14 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 10 23 4,25 114,800 14 36 5454 106,915 12 35 3974 128,275 14 38 5099
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11.SINIF KDS -3 39 39 433 6261

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,9 9,0 12,68 10,4 8,6 8,27 8,6 6,3 6,99 9,1 8,8 6,88 43,0 32,7 34,82 229,220 190,060 241,660

Okul Ortalaması 16,1 7,4 14,24 12,3 8,0 10,29 6,5 6,4 4,91 7,5 10,2 4,98 42,4 31,9 34,42 252,140 156,690 242,090

KATILIMLAR

1 215 ALİ KUNCAN 11A 16 7 14,25 16 11 13,25 19 3 18,25 12 7 10,25 63 28 56,00 281,810 6 15 1404 266,775 1 1 821 305,495 1 6 1022

2 195 GİZEM İŞAL 11B 16 3 15,25 13 7 11,25 29 10 26,50 264,995 1 2 840 159,275 16 35 4665

3 0 RİŞAN NAZ TATLI TS 11B 12 6 10,50 14 8 12,00 26 14 22,50 254,210 2 3 923 140,750 17 36 4940

4 211 GÖNÜL SOLMAZ 11B 9 4 8,00 3 3 2,25 7 9 4,75 12 10 9,50 31 26 24,50 158,660 14 30 4618 208,575 3 4 1429 193,845 15 32 3964

5 208 ZEHRA DAŞKIRAN 11B 15 6 13,50 4 2 3,50 10 6 8,50 11 12 8,00 40 26 33,50 196,220 9 24 3667 208,410 4 5 1432 260,390 4 17 2192

6 180 BERAT TAŞ 11A 17 8 15,00 17 10 14,50 12 9 9,75 9 6 7,50 55 33 46,75 296,000 2 10 1088 208,355 2 6 1434 279,425 5 14 1666

7 147 HABİBE DOĞRU 11B 18 2 17,50 9 12 6,00 8 13 4,75 12 13 8,75 47 40 37,00 236,900 6 20 2544 201,405 5 7 1533 283,525 3 13 1542

8 169 ZEYNEP KAMALAK 11B 11 9 8,75 15 7 13,25 4 3 3,25 11 9 8,75 41 28 34,00 254,750 5 19 2072 195,735 6 8 1620 195,075 14 31 3924

9 187 ŞULE NUR ORÇAN 11B 11 3 10,25 1 2 0,50 14 2 13,50 7 10 4,50 33 17 28,75 155,030 15 33 4698 193,850 7 9 1656 249,210 5 18 2507

10 0 HATİCE 11B 12 8 10,00 6 3 5,25 4 4 3,00 10 10 7,50 32 25 25,75 193,700 10 26 3728 182,840 8 10 1817 205,900 13 29 3652

11 204 MİSLİNA DEMİRDÖĞEN 11B 17 6 15,50 6 2 5,50 14 5 12,75 5 7 3,25 42 20 37,00 222,860 7 22 2920 179,065 9 11 1886 295,845 2 10 1234

12 131 OSMAN ESAT BAĞCI 11A 17 8 15,00 17 10 14,50 7 4 6,00 9 13 5,75 50 35 41,25 296,000 2 10 1088 177,450 3 12 1914 264,800 6 16 2080

13 192 MUSTAFA OKUMUŞ 11A 10 6 8,50 7 3 6,25 4 4 3,00 8 6 6,50 29 19 24,25 194,720 9 25 3702 173,280 4 13 1993 191,740 11 33 4024

14 127 AMİNE SAZ 11B 14 5 12,75 4 11 1,25 6 9 3,75 9 12 6,00 33 37 23,75 173,630 13 29 4293 171,335 10 14 2022 234,785 7 20 2921

15 155 TURGAY ERGÜVEN 11A 20 9 17,75 15 14 11,50 8 5 6,75 7 9 4,75 50 37 40,75 284,330 5 13 1337 170,725 5 15 2035 293,685 3 11 1285

16 129 MEHMET TOY 11A 18 6 16,50 17 9 14,75 10 6 8,50 4 2 3,50 49 23 43,25 305,480 1 8 906 165,390 6 16 2153 288,710 4 12 1410

17 212 İSMAİL KILILI 11A 21 8 19,00 15 14 11,50 9 11 6,25 7 11 4,25 52 44 41,00 290,480 4 12 1198 164,055 7 17 2184 303,535 2 7 1065

18 216 TOLGA 11A 13 6 11,50 5 2 4,50 4 2 3,50 22 10 19,50 156,980 11 32 4654 150,270 8 18 2481 225,910 7 24 3140

19 223 NUR SENA KOÇ 11B 21 4 20,00 12 10 9,50 2 0 2,00 6 9 3,75 41 23 35,25 278,600 3 16 1506 143,210 11 19 2677 296,400 1 9 1221

20 173 RUMEYSA DEMİR 11B 15 11 12,25 19 11 16,25 2 14 -1,50 8 12 5,00 44 48 32,00 297,170 1 9 1071 141,930 12 20 2710 209,590 12 27 3544

21 136 SUDE 11B 15 8 13,00 16 7 14,25 3 9 0,75 7 12 4,00 41 36 32,00 284,060 2 14 1344 140,875 13 21 2735 225,445 11 25 3153

22 154 SUDE NAZ AVCU 11B 15 9 12,75 7 8 5,00 3 2 2,50 5 7 3,25 30 26 23,50 205,130 8 23 3403 140,320 14 22 2766 229,910 10 23 3039

23 172 ZELİHA İŞAL 11C 23 7 21,25 26 4 25,00 13 14 9,50 62 25 55,75 414,950 2 2 28 135,710 1 23 2874 337,450 3 3 475

24 144 TAHA AÇIKGÖZ 11A 13 9 10,75 3 7 1,25 5 7 3,25 21 23 15,25 153,290 12 34 4735 135,595 9 24 2887 206,155 9 28 3635

25 178 ZELİHA ÇETİN 11B 16 6 14,50 12 6 10,50 1 9 -1,25 7 12 4,00 36 33 27,75 259,940 4 18 1948 133,315 15 25 2948 231,805 8 21 2996

26 159 CENNET KAPLAN 11B 17 7 15,25 1 4 0,00 5 6 3,50 23 17 18,75 175,430 12 28 4245 133,260 16 26 2950 243,760 6 19 2684

27 218 EBRAR AÇIKGÖZ 11B 17 10 14,50 4 10 1,50 2 13 -1,25 7 13 3,75 30 46 18,50 184,340 11 27 3989 130,925 17 27 3011 231,805 8 21 2996

28 210 GAMZE ÇİÇEK 11C 20 4 19,00 17 8 15,00 7 5 5,75 44 17 39,75 319,880 7 7 675 121,535 2 28 3297 301,585 6 8 1110

29 138 SEMANUR KARABIYIK 11C 25 5 23,75 24 5 22,75 7 8 5,00 56 18 51,50 408,350 3 3 34 118,700 3 29 3394 343,500 1 1 405

30 194 ZEHRA PAKKAN 11C 22 7 20,25 19 9 16,75 6 5 4,75 47 21 41,75 340,730 6 6 404 117,755 4 30 3430 309,485 5 5 942
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11.SINIF KDS -3 39 39 433 6261

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,9 9,0 12,68 10,4 8,6 8,27 8,6 6,3 6,99 9,1 8,8 6,88 43,0 32,7 34,82 229,220 190,060 241,660

Okul Ortalaması 16,1 7,4 14,24 12,3 8,0 10,29 6,5 6,4 4,91 7,5 10,2 4,98 42,4 31,9 34,42 252,140 156,690 242,090

KATILIMLAR

31 109 FATMA ZEHRA YAVUZ 11C 25 5 23,75 25 4 24,00 5 5 3,75 55 14 51,50 418,850 1 1 23 113,975 5 31 3574 338,625 2 2 460

32 214 ABDULLAH GÖZÜ AÇIK 11A 12 16 8,00 7 23 1,25 5 15 1,25 6 22 0,50 30 76 11,00 150,260 13 35 4808 109,305 10 32 3800 180,195 12 34 4280

33 186 HAKAN ÖZBEK 11A 7 16 3,00 9 16 5,00 3 7 1,25 4 14 0,50 23 53 9,75 157,160 10 31 4649 109,305 10 32 3800 132,995 13 37 5049

34 222 AYŞE GÜL CANKATAN 11C 24 4 23,00 19 8 17,00 3 4 2,00 46 16 42,00 356,360 4 4 248 107,360 6 34 3920 324,720 4 4 647

35 142 METE YEDİPINAR 11A 6 14 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 10 23 4,25 114,800 14 36 5454 106,915 12 35 3974 128,275 14 38 5099

36 123 KENAN YILDIZ 11A 13 4 12,00 15 6 13,50 2 1 1,75 30 11 27,25 272,840 7 17 1644 106,415 13 36 3983 219,905 8 26 3307

37 171 ÖKKEŞ KÜMPERLİ 11A 14 11 11,25 12 10 9,50 2 11 -0,75 5 17 0,75 33 49 20,75 235,550 8 21 2578 104,135 14 37 4139 203,075 10 30 3725

38 145 SELÇUK KARA 11A 1 1 0,75 3 27 -3,75 4 28 -3,00 66,785 15 38 4448 102,725 15 39 5375
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11.SINIF KDS -3 39 39 433 6261

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,9 9,0 12,68 10,4 8,6 8,27 8,6 6,3 6,99 9,1 8,8 6,88 43,0 32,7 34,82 229,220 190,060 241,660

Okul Ortalaması 16,1 7,4 14,24 12,3 8,0 10,29 6,5 6,4 4,91 7,5 10,2 4,98 42,4 31,9 34,42 252,140 156,690 242,090

KATILIMLAR

1 138 SEMANUR KARABIYIK 11C 25 5 23,75 24 5 22,75 7 8 5,00 56 18 51,50 408,350 3 3 34 118,700 3 29 3394 343,500 1 1 405

2 109 FATMA ZEHRA YAVUZ 11C 25 5 23,75 25 4 24,00 5 5 3,75 55 14 51,50 418,850 1 1 23 113,975 5 31 3574 338,625 2 2 460

3 172 ZELİHA İŞAL 11C 23 7 21,25 26 4 25,00 13 14 9,50 62 25 55,75 414,950 2 2 28 135,710 1 23 2874 337,450 3 3 475

4 222 AYŞE GÜL CANKATAN 11C 24 4 23,00 19 8 17,00 3 4 2,00 46 16 42,00 356,360 4 4 248 107,360 6 34 3920 324,720 4 4 647

5 194 ZEHRA PAKKAN 11C 22 7 20,25 19 9 16,75 6 5 4,75 47 21 41,75 340,730 6 6 404 117,755 4 30 3430 309,485 5 5 942

6 215 ALİ KUNCAN 11A 16 7 14,25 16 11 13,25 19 3 18,25 12 7 10,25 63 28 56,00 281,810 6 15 1404 266,775 1 1 821 305,495 1 6 1022

7 212 İSMAİL KILILI 11A 21 8 19,00 15 14 11,50 9 11 6,25 7 11 4,25 52 44 41,00 290,480 4 12 1198 164,055 7 17 2184 303,535 2 7 1065

8 210 GAMZE ÇİÇEK 11C 20 4 19,00 17 8 15,00 7 5 5,75 44 17 39,75 319,880 7 7 675 121,535 2 28 3297 301,585 6 8 1110

9 223 NUR SENA KOÇ 11B 21 4 20,00 12 10 9,50 2 0 2,00 6 9 3,75 41 23 35,25 278,600 3 16 1506 143,210 11 19 2677 296,400 1 9 1221

10 204 MİSLİNA DEMİRDÖĞEN 11B 17 6 15,50 6 2 5,50 14 5 12,75 5 7 3,25 42 20 37,00 222,860 7 22 2920 179,065 9 11 1886 295,845 2 10 1234

11 155 TURGAY ERGÜVEN 11A 20 9 17,75 15 14 11,50 8 5 6,75 7 9 4,75 50 37 40,75 284,330 5 13 1337 170,725 5 15 2035 293,685 3 11 1285

12 129 MEHMET TOY 11A 18 6 16,50 17 9 14,75 10 6 8,50 4 2 3,50 49 23 43,25 305,480 1 8 906 165,390 6 16 2153 288,710 4 12 1410

13 147 HABİBE DOĞRU 11B 18 2 17,50 9 12 6,00 8 13 4,75 12 13 8,75 47 40 37,00 236,900 6 20 2544 201,405 5 7 1533 283,525 3 13 1542

14 180 BERAT TAŞ 11A 17 8 15,00 17 10 14,50 12 9 9,75 9 6 7,50 55 33 46,75 296,000 2 10 1088 208,355 2 6 1434 279,425 5 14 1666

15 184 ELİFE KALLİ 11C 20 7 18,25 21 7 19,25 41 14 37,50 351,890 5 5 295 272,080 7 15 1883

16 131 OSMAN ESAT BAĞCI 11A 17 8 15,00 17 10 14,50 7 4 6,00 9 13 5,75 50 35 41,25 296,000 2 10 1088 177,450 3 12 1914 264,800 6 16 2080

17 208 ZEHRA DAŞKIRAN 11B 15 6 13,50 4 2 3,50 10 6 8,50 11 12 8,00 40 26 33,50 196,220 9 24 3667 208,410 4 5 1432 260,390 4 17 2192

18 187 ŞULE NUR ORÇAN 11B 11 3 10,25 1 2 0,50 14 2 13,50 7 10 4,50 33 17 28,75 155,030 15 33 4698 193,850 7 9 1656 249,210 5 18 2507

19 159 CENNET KAPLAN 11B 17 7 15,25 1 4 0,00 5 6 3,50 23 17 18,75 175,430 12 28 4245 133,260 16 26 2950 243,760 6 19 2684

20 127 AMİNE SAZ 11B 14 5 12,75 4 11 1,25 6 9 3,75 9 12 6,00 33 37 23,75 173,630 13 29 4293 171,335 10 14 2022 234,785 7 20 2921

21 178 ZELİHA ÇETİN 11B 16 6 14,50 12 6 10,50 1 9 -1,25 7 12 4,00 36 33 27,75 259,940 4 18 1948 133,315 15 25 2948 231,805 8 21 2996

22 218 EBRAR AÇIKGÖZ 11B 17 10 14,50 4 10 1,50 2 13 -1,25 7 13 3,75 30 46 18,50 184,340 11 27 3989 130,925 17 27 3011 231,805 8 21 2996

23 154 SUDE NAZ AVCU 11B 15 9 12,75 7 8 5,00 3 2 2,50 5 7 3,25 30 26 23,50 205,130 8 23 3403 140,320 14 22 2766 229,910 10 23 3039

24 216 TOLGA 11A 13 6 11,50 5 2 4,50 4 2 3,50 22 10 19,50 156,980 11 32 4654 150,270 8 18 2481 225,910 7 24 3140

25 136 SUDE 11B 15 8 13,00 16 7 14,25 3 9 0,75 7 12 4,00 41 36 32,00 284,060 2 14 1344 140,875 13 21 2735 225,445 11 25 3153

26 123 KENAN YILDIZ 11A 13 4 12,00 15 6 13,50 2 1 1,75 30 11 27,25 272,840 7 17 1644 106,415 13 36 3983 219,905 8 26 3307

27 173 RUMEYSA DEMİR 11B 15 11 12,25 19 11 16,25 2 14 -1,50 8 12 5,00 44 48 32,00 297,170 1 9 1071 141,930 12 20 2710 209,590 12 27 3544

28 144 TAHA AÇIKGÖZ 11A 13 9 10,75 3 7 1,25 5 7 3,25 21 23 15,25 153,290 12 34 4735 135,595 9 24 2887 206,155 9 28 3635

29 0 HATİCE 11B 12 8 10,00 6 3 5,25 4 4 3,00 10 10 7,50 32 25 25,75 193,700 10 26 3728 182,840 8 10 1817 205,900 13 29 3652

30 171 ÖKKEŞ KÜMPERLİ 11A 14 11 11,25 12 10 9,50 2 11 -0,75 5 17 0,75 33 49 20,75 235,550 8 21 2578 104,135 14 37 4139 203,075 10 30 3725

                                                1 / 2



OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11.SINIF KDS -3 39 39 433 6261

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 14,9 9,0 12,68 10,4 8,6 8,27 8,6 6,3 6,99 9,1 8,8 6,88 43,0 32,7 34,82 229,220 190,060 241,660

Okul Ortalaması 16,1 7,4 14,24 12,3 8,0 10,29 6,5 6,4 4,91 7,5 10,2 4,98 42,4 31,9 34,42 252,140 156,690 242,090

KATILIMLAR

31 169 ZEYNEP KAMALAK 11B 11 9 8,75 15 7 13,25 4 3 3,25 11 9 8,75 41 28 34,00 254,750 5 19 2072 195,735 6 8 1620 195,075 14 31 3924

32 211 GÖNÜL SOLMAZ 11B 9 4 8,00 3 3 2,25 7 9 4,75 12 10 9,50 31 26 24,50 158,660 14 30 4618 208,575 3 4 1429 193,845 15 32 3964

33 192 MUSTAFA OKUMUŞ 11A 10 6 8,50 7 3 6,25 4 4 3,00 8 6 6,50 29 19 24,25 194,720 9 25 3702 173,280 4 13 1993 191,740 11 33 4024

34 214 ABDULLAH GÖZÜ AÇIK 11A 12 16 8,00 7 23 1,25 5 15 1,25 6 22 0,50 30 76 11,00 150,260 13 35 4808 109,305 10 32 3800 180,195 12 34 4280

35 195 GİZEM İŞAL 11B 16 3 15,25 13 7 11,25 29 10 26,50 264,995 1 2 840 159,275 16 35 4665

36 0 RİŞAN NAZ TATLI TS 11B 12 6 10,50 14 8 12,00 26 14 22,50 254,210 2 3 923 140,750 17 36 4940

37 186 HAKAN ÖZBEK 11A 7 16 3,00 9 16 5,00 3 7 1,25 4 14 0,50 23 53 9,75 157,160 10 31 4649 109,305 10 32 3800 132,995 13 37 5049

38 142 METE YEDİPINAR 11A 6 14 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 10 23 4,25 114,800 14 36 5454 106,915 12 35 3974 128,275 14 38 5099

39 145 SELÇUK KARA 11A 1 1 0,75 3 27 -3,75 4 28 -3,00 66,785 15 38 4448 102,725 15 39 5375

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH GÖZÜ AÇIK 214 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
150,260 229,220 13 35 35 246 4808

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
109,305 190,060 10 32 32 52 3800

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
180,195 241,660 12 34 34 53 4280

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 15 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 16 8,00 27 11,79 14,24 12,68

Tarih-1 12 4 8 2,00 17 4,79 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 3 10 0,50 4 3,94 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,92 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 7 23 1,25 4 9,65 10,29 8,27

Matematik-1 30 5 15 1,25 4 4,65 4,91 6,99

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,59 0,73 1,76

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 0,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 1,93 2,81 3,00

TYT Fen 30 6 22 0,50 2 3,39 4,98 6,88

Toplam: 120 30 76 11,00 9 26,53 30,74 29,36

TYT Türkçe dBECCbadecAbeAeBCdeb BbBA eDeb

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal bAcdaBEddCaecbaBdeacBDeaadcbad

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDABCCDEBE

TYT Matematik dBeccbadecabEAebCdeB          

Cevap Anahtarı A CBAEBCDEBABEEABDCCDBEABADEECDB

TYT Fen DbEccbaDecabeaebcdeB bbba EdeB

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDBACCABBDBAABEADEDCEEDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 16 40

Türkçe 30 12 16 40

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 2 2 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Bakış Açıları 1 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 3 2 1 67
Sohbet 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 1 0
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 7 23 23

Tarih-1 12 4 8 33

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 1 0
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 1 0
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 2 1 67
Kırım Savaşı 1 1 0 100
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 1 0
Makedonya Sorunu 1 0 1 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 1 0

Coğrafya-1 13 3 10 23

Türkiye Ekonomisi 1 0 1 0
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 0 2 0
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 0 2 0
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 15 17

Matematik-1 30 5 15 17

Trigonometri 5 1 4 20
Analitik Geometri 7 0 7 0
Fonksiyonlar 3 2 1 67
Parabol 8 2 3 25
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 0 0 0

TYT Fen 30 6 22 20

Fizik 10 3 7 30

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0
İtme-Momentum 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10

Modern Atom Teorisi 2 0 2 0
Gazlar 2 0 2 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 3 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 1 2 33

Biyoloji 10 2 6 20

Sinir Sistemi 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 1 0
Duyu Organları "Deri" 1 0 1 0
İskelet Sistemi 1 0 1 0
Destek Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KUNCAN 215 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
281,810 229,220 6 15 15 54 1404

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
266,775 190,060 1 1 1 1 821

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
305,495 241,660 1 6 6 7 1022

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 15 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 11,79 14,24 12,68

Tarih-1 12 7 5 5,75 48 4,79 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 7 5 5,75 44 3,94 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 0,92 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 16 11 13,25 44 9,65 10,29 8,27

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 4,65 4,91 6,99

Fizik 10 3 2 2,50 25 0,59 0,73 1,76

Kimya 10 3 2 2,50 25 0,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 1,93 2,81 3,00

TYT Fen 30 12 7 10,25 34 3,39 4,98 6,88

Toplam: 120 63 28 56,00 47 26,53 30,74 29,36

TYT Türkçe dBECCDcADDbEDADeC    eC c ADb 

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal DAbabBcAACcBEDb cCBEeeAcCd E E

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDABCCDEBE

TYT Matematik CBAEBd EB   E B C DBEbB DEECDc

Cevap Anahtarı A CBAEBCDEBABEEABDCCDBEABADEECDB

TYT Fen bAE B c   Ce  B   bBEA bDCEEec

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDBACCABBDBAABEADEDCEEDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 7 53

Türkçe 30 16 7 53

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 3 2 1 67
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 16 11 53

Tarih-1 12 7 5 58

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 1 0
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 3 0 100
Kırım Savaşı 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Makedonya Sorunu 1 0 1 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 7 5 54

Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 0 1 0
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 1 0 50
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 19 3 63

Matematik-1 30 19 3 63

Trigonometri 5 5 0 100
Analitik Geometri 7 2 1 29
Fonksiyonlar 3 2 0 67
Parabol 8 5 1 63
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 5 1 71

TYT Fen 30 12 7 40

Fizik 10 3 2 30

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Yeryüzünde Hareket 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0
İtme-Momentum 1 1 0 100
Denge 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 3 2 30

Modern Atom Teorisi 2 1 1 50
Gazlar 2 0 0 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 1 0 33
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 1 1 33

Biyoloji 10 6 3 60

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Duyu Organları "Deri" 1 0 0 0
İskelet Sistemi 1 0 1 0
Destek Hareket Sistemi 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT TAŞ 180 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
296,000 229,220 2 10 10 35 1088

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
208,355 190,060 2 6 6 9 1434

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
279,425 241,660 5 14 14 15 1666

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 15 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 11,79 14,24 12,68

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 4,79 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 6 6 4,50 35 3,94 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 0,92 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 17 10 14,50 48 9,65 10,29 8,27

Matematik-1 30 12 9 9,75 33 4,65 4,91 6,99

Fizik 10 2 2 1,50 15 0,59 0,73 1,76

Kimya 10 4 2 3,50 35 0,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 1,93 2,81 3,00

TYT Fen 30 9 6 7,50 25 3,39 4,98 6,88

Toplam: 120 55 33 46,75 39 26,53 30,74 29,36

TYT Türkçe dBECCDcADDbEDADeC  e eC c ADeE

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal DADaDBcAACcBEDb cCBEeeAced E E

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDABCCDEBE

TYT Matematik CBbEBd EBb  E B a D  cB ebEbDc

Cevap Anahtarı A CBAEBCDEBABEEABDCCDBEABADEECDB

TYT Fen bA  B c   Ce  B  AbBcAD  eE   

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDBACCABBDBAABEADEDCEEDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 8 57

Türkçe 30 17 8 57

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 3 2 1 67
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 17 10 57

Tarih-1 12 9 3 75

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 3 0 100
Kırım Savaşı 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Makedonya Sorunu 1 0 1 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 6 6 46

Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 0 2 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 0 1 0
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 1 0 50
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 12 9 40

Matematik-1 30 12 9 40

Trigonometri 5 4 1 80
Analitik Geometri 7 2 2 29
Fonksiyonlar 3 2 0 67
Parabol 8 2 2 25
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 2 4 29

TYT Fen 30 9 6 30

Fizik 10 2 2 20

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Yeryüzünde Hareket 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
İtme-Momentum 1 1 0 100
Denge 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 4 2 40

Modern Atom Teorisi 2 1 1 50
Gazlar 2 0 0 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 1 0 33
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 2 1 67

Biyoloji 10 3 2 30

Sinir Sistemi 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Duyu Organları "Deri" 1 1 0 100
İskelet Sistemi 1 0 0 0
Destek Hareket Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN ÖZBEK 186 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
157,160 229,220 10 31 31 223 4649

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
109,305 190,060 10 32 32 52 3800

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
132,995 241,660 13 37 37 61 5049

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 15 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 16 3,00 10 11,79 14,24 12,68

Tarih-1 12 2 9 -0,25 -2 4,79 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 7 5 5,75 44 3,94 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 0,92 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 9 16 5,00 17 9,65 10,29 8,27

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 4,65 4,91 6,99

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 0,59 0,73 1,76

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 1,93 2,81 3,00

TYT Fen 30 4 14 0,50 2 3,39 4,98 6,88

Toplam: 120 23 53 9,75 8 26,53 30,74 29,36

TYT Türkçe dBEeecbdDeAbDcDe  ba ab    Dea

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal cAe bdceAbceEDaBEa ceeABCd  c 

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDABCCDEBE

TYT Matematik  B   aa c   b d b D E   e     

Cevap Anahtarı A CBAEBCDEBABEEABDCCDBEABADEECDB

TYT Fen  ed  bdcaA ed       EAed edEbd

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDBACCABBDBAABEADEDCEEDB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 16 23

Türkçe 30 7 16 23

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 1 3 25
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 3 0 1 0
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 9 16 30

Tarih-1 12 2 9 17

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 1 0
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 1 0
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 1 2 33
Kırım Savaşı 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 1 0
Makedonya Sorunu 1 0 1 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 1 0

Coğrafya-1 13 7 5 54

Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 0 1 0
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 0 1 0
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 3 7 10

Matematik-1 30 3 7 10

Trigonometri 5 1 0 20
Analitik Geometri 7 0 3 0
Fonksiyonlar 3 0 2 0
Parabol 8 2 1 25
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 0 1 0

TYT Fen 30 4 14 13

Fizik 10 1 6 10

Vektörler 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0
İtme-Momentum 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya 10 0 2 0

Modern Atom Teorisi 2 0 1 0
Gazlar 2 0 1 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Duyu Organları "Deri" 1 0 1 0
İskelet Sistemi 1 0 1 0
Destek Hareket Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Solunum Sistemi 2 0 2 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL KILILI 212 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
290,480 229,220 4 12 12 44 1198

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
164,055 190,060 7 17 17 25 2184

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
303,535 241,660 2 7 7 8 1065

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 15 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 11,79 14,24 12,68

Tarih-1 12 7 5 5,75 48 4,79 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 5 7 3,25 25 3,94 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,92 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 15 14 11,50 38 9,65 10,29 8,27

Matematik-1 30 9 11 6,25 21 4,65 4,91 6,99

Fizik 10 2 3 1,25 13 0,59 0,73 1,76

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 1,93 2,81 3,00

TYT Fen 30 7 11 4,25 14 3,39 4,98 6,88

Toplam: 120 52 44 41,00 34 26,53 30,74 29,36

TYT Türkçe EBECeDEdDDeEDcDBCAbDceCBA ADAb

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal DAeaeBcAAdEBEDC ceaEeeAeeCeEdE

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDABCCDEBE

TYT Matematik Caecc  E  dbEAB  eD  be DEEb c

Cevap Anahtarı A CBAEBCDEBABEEABDCCDBEABADEECDB

TYT Fen ed D bE   C c    ceBEAebbec  B

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDBACCABBDBAABEADEDCEEDB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 8 70

Türkçe 30 21 8 70

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Makale 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 15 14 50

Tarih-1 12 7 5 58

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 1 0
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 2 1 67
Kırım Savaşı 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Makedonya Sorunu 1 1 0 100
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 5 7 38

Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 0 2 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 1 1 50
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 1 1 50
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 11 30

Matematik-1 30 9 11 30

Trigonometri 5 1 4 20
Analitik Geometri 7 1 2 14
Fonksiyonlar 3 3 0 100
Parabol 8 1 3 13
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 3 2 43

TYT Fen 30 7 11 23

Fizik 10 2 3 20

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100
İtme-Momentum 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Modern Atom Teorisi 2 1 0 50
Gazlar 2 0 1 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 1 2 33

Biyoloji 10 3 5 30

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Duyu Organları "Deri" 1 0 1 0
İskelet Sistemi 1 0 1 0
Destek Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KENAN YILDIZ 123 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
272,840 229,220 7 17 17 62 1644

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
106,415 190,060 13 36 36 60 3983

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
219,905 241,660 8 26 26 40 3307

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 15 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 4 12,00 40 11,79 14,24 12,68

Tarih-1 12 9 1 8,75 73 4,79 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 6 5 4,75 37 3,94 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,92 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 15 6 13,50 45 9,65 10,29 8,27

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 4,65 4,91 6,99

Toplam: 120 30 11 27,25 23 26,53 30,74 29,36

TYT Türkçe dBE CDEAD  EDA   A   adeA A   

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal DADa B AACEBEDbBceaE eA C     

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDABCCDEBE

TYT Matematik C  E                      a   

Cevap Anahtarı A CBAEBCDEBABEEABDCCDBEABADEECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 4 43

Türkçe 30 13 4 43

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 3 0 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 3 1 1 33
Sohbet 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 15 6 50

Tarih-1 12 9 1 75

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 3 0 100
Kırım Savaşı 1 0 0 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Makedonya Sorunu 1 1 0 100
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 6 5 46

Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 1 0 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 0 0 0
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 1 7

Matematik-1 30 2 1 7

Trigonometri 5 2 0 40
Analitik Geometri 7 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Parabol 8 0 0 0
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET TOY 129 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
305,480 229,220 1 8 8 29 906

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
165,390 190,060 6 16 16 24 2153

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
288,710 241,660 4 12 12 13 1410

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 15 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 6 16,50 55 11,79 14,24 12,68

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 4,79 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 6 5 4,75 37 3,94 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 0,92 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 9,65 10,29 8,27

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 4,65 4,91 6,99

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,59 0,73 1,76

Kimya 10 3 2 2,50 25 0,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 1,93 2,81 3,00

TYT Fen 30 4 2 3,50 12 3,39 4,98 6,88

Toplam: 120 49 23 43,25 36 26,53 30,74 29,36

TYT Türkçe BdCEcDbECDcAC  eDAD C B A DAEe

Cevap Anahtarı B BECEDDAECDEACACDDADBCDBCABDAEA

TYT Sosyal ADaDDcBCcAAB  CEDbEBeeeAc d EE

Cevap Anahtarı B ADCDDEBCEAABBECEDCEBDBCABDCBEE

TYT Matematik  C bBEBdb    B   c   D  EbDbBD

Cevap Anahtarı B BCEABEBCABDEABEBEADCCDABECDEBD

TYT Fen             Cd  B Bb      D   

Cevap Anahtarı B ADBCEDBAEDABCCBABDBAEDCEEADBED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 6 60

Türkçe 30 18 6 60

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 0 2 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 17 9 57

Tarih-1 12 9 3 75

17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 1 0 100
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Kırım Savaşı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 3 0 100
Makedonya Sorunu 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 6 5 46

Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 1 2 33
Dünya ve Ahiret 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 0 1 0
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 1 0 50
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 6 33

Matematik-1 30 10 6 33

Trigonometri 5 2 1 40
Analitik Geometri 7 2 2 29
Fonksiyonlar 3 1 0 33
Parabol 8 1 1 13
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 4 2 57

TYT Fen 30 4 2 13

Fizik 10 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Vektörler 1 0 0 0
İtme-Momentum 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0

Kimya 10 3 2 30

Gazlar 2 0 0 0
Modern Atom Teorisi 2 1 1 50
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 1 0 33
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 1 1 33

Biyoloji 10 1 0 10

İskelet Sistemi 1 0 0 0
Destek Hareket Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Solunum Sistemi 2 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Duyu Organları "Deri" 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
METE YEDİPINAR 142 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
114,800 229,220 14 36 36 358 5454

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
106,915 190,060 12 35 35 59 3974

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
128,275 241,660 14 38 38 63 5099

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 15 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 14 2,50 8 11,79 14,24 12,68

Tarih-1 12 1 2 0,50 4 4,79 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 0 1 -0,25 -2 3,94 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,92 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 1 3 0,25 1 9,65 10,29 8,27

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 4,65 4,91 6,99

Fizik 10 1 2 0,50 5 0,59 0,73 1,76

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,93 2,81 3,00

TYT Fen 30 1 3 0,25 1 3,39 4,98 6,88

Toplam: 120 10 23 4,25 4 26,53 30,74 29,36

TYT Türkçe BdCEcbeadbEdbACebdae          

Cevap Anahtarı B BECEDDAECDEACACDDADBCDBCABDAEA

TYT Sosyal  b D     b  d                 

Cevap Anahtarı B ADCDDEBCEAABBECEDCEBDBCABDCBEE

TYT Matematik ca  e  C B                    

Cevap Anahtarı B BCEABEBCABDEABEBEADCCDABECDEBD

TYT Fen  b   e A       b              

Cevap Anahtarı B ADBCEDBAEDABCCBABDBAEDCEEADBED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 14 20

Türkçe 30 6 14 20

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 3 0 1 0
Sohbet 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Bakış Açıları 1 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 1 3 3

Tarih-1 12 1 2 8

17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 0 0 0
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 1 0
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 1 0 100
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 0 0
Kırım Savaşı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 0 0 0
Makedonya Sorunu 1 0 0 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 1 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 0 1 0

Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye Ekonomisi 1 0 0 0
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 0 0 0
Dünya ve Ahiret 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 0 0 0
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 3 7

Matematik-1 30 2 3 7

Trigonometri 5 0 3 0
Analitik Geometri 7 2 0 29
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Parabol 8 0 0 0
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 0 0 0

TYT Fen 30 1 3 3

Fizik 10 1 2 10

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Vektörler 1 0 1 0
İtme-Momentum 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektrik Alanı 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Gazlar 2 0 0 0
Modern Atom Teorisi 2 0 0 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 1 0

Biyoloji 10 0 0 0

İskelet Sistemi 1 0 0 0
Destek Hareket Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Solunum Sistemi 2 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Duyu Organları "Deri" 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA OKUMUŞ 192 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
194,720 229,220 9 25 25 168 3702

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
173,280 190,060 4 13 13 21 1993

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
191,740 241,660 11 33 33 51 4024

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 15 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 6 8,50 28 11,79 14,24 12,68

Tarih-1 12 1 1 0,75 6 4,79 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 5 2 4,50 35 3,94 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 0,92 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 7 3 6,25 21 9,65 10,29 8,27

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 4,65 4,91 6,99

Fizik 10 1 0 1,00 10 0,59 0,73 1,76

Kimya 10 3 4 2,00 20 0,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 1,93 2,81 3,00

TYT Fen 30 8 6 6,50 22 3,39 4,98 6,88

Toplam: 120 29 19 24,25 20 26,53 30,74 29,36

TYT Türkçe  dbEDDd CDbAC  b cD C      A  

Cevap Anahtarı B BECEDDAECDEACACDDADBCDBCABDAEA

TYT Sosyal  c        A      CE eBdAB    E

Cevap Anahtarı B ADCDDEBCEAABBECEDCEBDBCABDCBEE

TYT Matematik             cB   A  aD  c Dc  

Cevap Anahtarı B BCEABEBCABDEABEBEADCCDABECDEBD

TYT Fen     E     cBCed   BdE eEEAc   

Cevap Anahtarı B ADBCEDBAEDABCCBABDBAEDCEEADBED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 6 33

Türkçe 30 10 6 33

Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Paragrafta Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 3 2 0 67
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 7 3 23

Tarih-1 12 1 1 8

17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 0 0 0
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 1 0
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 0 0
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 0 0
Kırım Savaşı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 1 0 33
Makedonya Sorunu 1 0 0 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 0 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 5 2 38

Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye Ekonomisi 1 0 0 0
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 2 1 67
Dünya ve Ahiret 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 1 0 50
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 4 4 13

Matematik-1 30 4 4 13

Trigonometri 5 0 0 0
Analitik Geometri 7 0 0 0
Fonksiyonlar 3 1 1 33
Parabol 8 2 1 25
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 1 2 14

TYT Fen 30 8 6 27

Fizik 10 1 0 10

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Vektörler 1 0 0 0
İtme-Momentum 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Yeryüzünde Hareket 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0

Kimya 10 3 4 30

Gazlar 2 1 1 50
Modern Atom Teorisi 2 1 1 50
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 1 1 33

Biyoloji 10 4 2 40

İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Duyu Organları "Deri" 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖKKEŞ KÜMPERLİ 171 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
235,550 229,220 8 21 21 110 2578

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
104,135 190,060 14 37 37 61 4139

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
203,075 241,660 10 30 30 46 3725

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 15 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 11 11,25 38 11,79 14,24 12,68

Tarih-1 12 5 5 3,75 31 4,79 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 7 4 6,00 46 3,94 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 0,92 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 12 10 9,50 32 9,65 10,29 8,27

Matematik-1 30 2 11 -0,75 -3 4,65 4,91 6,99

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 0,59 0,73 1,76

Kimya 10 1 7 -0,75 -8 0,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 1,93 2,81 3,00

TYT Fen 30 5 17 0,75 3 3,39 4,98 6,88

Toplam: 120 33 49 20,75 17 26,53 30,74 29,36

TYT Türkçe caEaeDEdDc EDccBCe D eCeA ADA 

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal Db e BcAAdcBEDCa C EeeAdCe    

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDABCCDEBE

TYT Matematik        c  acd B  ee  b  bEab a

Cevap Anahtarı A CBAEBCDEBABEEABDCCDBEABADEECDB

TYT Fen edb daEc  deee  debBEAcE  bd e

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDBACCABBDBAABEADEDCEEDB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 11 47

Türkçe 30 14 11 47

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 2 2 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 12 10 40

Tarih-1 12 5 5 42

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 0 1 0
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 0 0
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 2 1 67
Kırım Savaşı 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Makedonya Sorunu 1 0 1 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 7 4 54

Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 0 1 0
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 0 0 0
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 11 7

Matematik-1 30 2 11 7

Trigonometri 5 0 0 0
Analitik Geometri 7 0 3 0
Fonksiyonlar 3 1 1 33
Parabol 8 0 3 0
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 1 4 14

TYT Fen 30 5 17 17

Fizik 10 1 6 10

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0
İtme-Momentum 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 1 7 10

Modern Atom Teorisi 2 0 2 0
Gazlar 2 0 2 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 1 2 33

Biyoloji 10 3 4 30

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Duyu Organları "Deri" 1 0 1 0
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Solunum Sistemi 2 0 2 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ESAT BAĞCI 131 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
296,000 229,220 2 10 10 35 1088

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
177,450 190,060 3 12 12 20 1914

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
264,800 241,660 6 16 16 18 2080

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 15 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 11,79 14,24 12,68

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 4,79 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 6 6 4,50 35 3,94 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 0,92 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 17 10 14,50 48 9,65 10,29 8,27

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 4,65 4,91 6,99

Fizik 10 2 3 1,25 13 0,59 0,73 1,76

Kimya 10 3 4 2,00 20 0,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 1,93 2,81 3,00

TYT Fen 30 9 13 5,75 19 3,39 4,98 6,88

Toplam: 120 50 35 41,25 34 26,53 30,74 29,36

TYT Türkçe dBECCDcADDbEDADeC  e eC d ADbE

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal DADaDBcAACcBEDb cCBEeeAced E E

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDABCCDEBE

TYT Matematik C b Bd EBb  E B          bE   

Cevap Anahtarı A CBAEBCDEBABEEABDCCDBEABADEECDB

TYT Fen  da BCc   Cee B d bBcADEeeaceB

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDBACCABBDBAABEADEDCEEDB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 8 57

Türkçe 30 17 8 57

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 3 2 1 67
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 17 10 57

Tarih-1 12 9 3 75

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 3 0 100
Kırım Savaşı 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Makedonya Sorunu 1 0 1 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 6 6 46

Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 0 2 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 0 1 0
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 1 0 50
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 4 23

Matematik-1 30 7 4 23

Trigonometri 5 2 1 40
Analitik Geometri 7 2 2 29
Fonksiyonlar 3 2 0 67
Parabol 8 0 0 0
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 1 1 14

TYT Fen 30 9 13 30

Fizik 10 2 3 20

Vektörler 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0
İtme-Momentum 1 1 0 100
Denge 1 1 0 100
Elektrik Alanı 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 3 4 30

Modern Atom Teorisi 2 1 1 50
Gazlar 2 0 1 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 1 1 33
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 1 1 33

Biyoloji 10 4 6 40

Sinir Sistemi 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Duyu Organları "Deri" 1 1 0 100
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELÇUK KARA 145 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
66,785 190,060 15 38 38 63 4448

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
102,725 241,660 15 39 39 64 5375

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 15 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 4,65 4,91 6,99

Fizik 10 0 10 -2,50 -25 0,59 0,73 1,76

Kimya 10 0 10 -2,50 -25 0,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 1,93 2,81 3,00

TYT Fen 30 3 27 -3,75 -13 3,39 4,98 6,88

Toplam: 120 4 28 -3,00 -3 26,53 30,74 29,36

TYT Matematik                          bE   

Cevap Anahtarı A CBAEBCDEBABEEABDCCDBEABADEECDB

TYT Fen ebbccbaeceadbcdadcbdaeDEedbEac

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDBACCABBDBAABEADEDCEEDB
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Matematik 30 1 1 3

Matematik-1 30 1 1 3

Trigonometri 5 0 0 0
Analitik Geometri 7 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Parabol 8 0 0 0
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 1 1 14

TYT Fen 30 3 27 10

Fizik 10 0 10 0

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0
İtme-Momentum 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya 10 0 10 0

Modern Atom Teorisi 2 0 2 0
Gazlar 2 0 2 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 3 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 3 0

Biyoloji 10 3 7 30

Sinir Sistemi 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 0 1 0
Duyu Organları "Deri" 1 1 0 100
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Solunum Sistemi 2 0 2 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA AÇIKGÖZ 144 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,290 229,220 12 34 34 236 4735

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
135,595 190,060 9 24 24 35 2887

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
206,155 241,660 9 28 28 43 3635

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 15 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 9 10,75 36 11,79 14,24 12,68

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 4,65 4,91 6,99

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 0,59 0,73 1,76

Kimya 10 3 2 2,50 25 0,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 1,93 2,81 3,00

TYT Fen 30 5 7 3,25 11 3,39 4,98 6,88

Toplam: 120 21 23 15,25 13 26,53 30,74 29,36

TYT Türkçe dBECCD ccDd DADcC  a cd A ADe 

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Matematik e      E    Ecc   D   a  dcb  

Cevap Anahtarı A CBAEBCDEBABEEABDCCDBEABADEECDB

TYT Fen ac       dbC    e AB   E eE e 

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDBACCABBDBAABEADEDCEEDB
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 9 43

Türkçe 30 13 9 43

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 2 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 3 2 1 67
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Matematik 30 3 7 10

Matematik-1 30 3 7 10

Trigonometri 5 0 1 0
Analitik Geometri 7 1 0 14
Fonksiyonlar 3 1 2 33
Parabol 8 1 1 13
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 0 3 0

TYT Fen 30 5 7 17

Fizik 10 0 3 0

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
İtme-Momentum 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya 10 3 2 30

Modern Atom Teorisi 2 1 1 50
Gazlar 2 0 0 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 2 0 67

Biyoloji 10 2 2 20

Sinir Sistemi 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Duyu Organları "Deri" 1 0 0 0
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOLGA 216 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
156,980 229,220 11 32 32 224 4654

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
150,270 190,060 8 18 18 27 2481

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
225,910 241,660 7 24 24 35 3140

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 15 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 6 11,50 38 11,79 14,24 12,68

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 4,65 4,91 6,99

Fizik 10 2 1 1,75 18 0,59 0,73 1,76

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 1,93 2,81 3,00

TYT Fen 30 4 2 3,50 12 3,39 4,98 6,88

Toplam: 120 22 10 19,50 16 26,53 30,74 29,36

TYT Türkçe dBdaCDbADDebDA  C     C A  DA 

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Matematik       DE     eB   D      E b  

Cevap Anahtarı A CBAEBCDEBABEEABDCCDBEABADEECDB

TYT Fen  eE B                  E eE   

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDBACCABBDBAABEADEDCEEDB
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 6 43

Türkçe 30 13 6 43

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 4 2 2 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Matematik 30 5 2 17

Matematik-1 30 5 2 17

Trigonometri 5 0 0 0
Analitik Geometri 7 2 0 29
Fonksiyonlar 3 1 1 33
Parabol 8 1 0 13
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 1 1 14

TYT Fen 30 4 2 13

Fizik 10 2 1 20

Vektörler 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0
İtme-Momentum 1 1 0 100
Denge 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Modern Atom Teorisi 2 0 0 0
Gazlar 2 0 0 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 0 0

Biyoloji 10 2 1 20

Sinir Sistemi 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Duyu Organları "Deri" 1 0 0 0
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TURGAY ERGÜVEN 155 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
284,330 229,220 5 13 13 51 1337

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
170,725 190,060 5 15 15 23 2035

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
293,685 241,660 3 11 11 12 1285

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 15 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 11,79 14,24 12,68

Tarih-1 12 7 5 5,75 48 4,79 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 5 7 3,25 25 3,94 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,92 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 15 14 11,50 38 9,65 10,29 8,27

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 4,65 4,91 6,99

Fizik 10 2 2 1,50 15 0,59 0,73 1,76

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 1,93 2,81 3,00

TYT Fen 30 7 9 4,75 16 3,39 4,98 6,88

Toplam: 120 50 37 40,75 34 26,53 30,74 29,36

TYT Türkçe dBECCDbdDDeEDcDBCAbDceCBA ADAb

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal DAeaeBcAAdEBEDC ceaEeeAeeCeEdE

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDABCCDEBE

TYT Matematik        E    EAB  eD  be DEEb c

Cevap Anahtarı A CBAEBCDEBABEEABDCCDBEABADEECDB

TYT Fen e  D bE   C c    ceBEAcbb c  B

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDBACCABBDBAABEADEDCEEDB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 9 67

Türkçe 30 20 9 67

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Makale 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 15 14 50

Tarih-1 12 7 5 58

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 1 0
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 2 1 67
Kırım Savaşı 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Makedonya Sorunu 1 1 0 100
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 5 7 38

Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 0 2 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 1 1 50
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 1 1 50
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 5 27

Matematik-1 30 8 5 27

Trigonometri 5 0 0 0
Analitik Geometri 7 1 0 14
Fonksiyonlar 3 3 0 100
Parabol 8 1 3 13
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 3 2 43

TYT Fen 30 7 9 23

Fizik 10 2 2 20

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100
İtme-Momentum 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Modern Atom Teorisi 2 1 0 50
Gazlar 2 0 1 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 1 2 33

Biyoloji 10 3 4 30

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Duyu Organları "Deri" 1 0 1 0
İskelet Sistemi 1 0 1 0
Destek Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AMİNE SAZ 127 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,630 229,220 13 29 29 192 4293

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
171,335 190,060 10 14 14 22 2022

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
234,785 241,660 7 20 20 30 2921

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 17 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 5 12,75 43 13,23 14,24 12,68

Tarih-1 12 2 6 0,50 4 2,07 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 2 2 1,50 12 3,32 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 0,92 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 4 11 1,25 4 6,30 10,29 8,27

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 5,08 4,91 6,99

Fizik 10 2 5 0,75 8 0,85 0,73 1,76

Kimya 10 3 4 2,00 20 1,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,54 2,81 3,00

TYT Fen 30 9 12 6,00 20 6,28 4,98 6,88

Toplam: 120 33 37 23,75 20 28,29 30,74 29,36

TYT Türkçe EBECCDbcDD  DbD a    BC A eD  

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal c D e cdA ba        eeAB e d b

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDABCCDEBE

TYT Matematik d   a  cB  E dc   DB bcADa d  

Cevap Anahtarı A CBAEBCDEBABEEABDCCDBEABADEECDB

TYT Fen ceEa a cB dCbB  ed BEbD  aEE c

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDBACCABBDBAABEADEDCEEDB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 5 47

Türkçe 30 14 5 47

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 3 2 1 67
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 1 0
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 4 11 13

Tarih-1 12 2 6 17

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 1 0
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 0 0 0
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 1 0 33
Kırım Savaşı 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 1 0
Makedonya Sorunu 1 0 1 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 1 0

Coğrafya-1 13 2 2 15

Türkiye Ekonomisi 1 0 0 0
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 2 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 0 1 0
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 0 1 0
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 6 9 20

Matematik-1 30 6 9 20

Trigonometri 5 0 2 0
Analitik Geometri 7 2 1 29
Fonksiyonlar 3 0 2 0
Parabol 8 2 2 25
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 2 2 29

TYT Fen 30 9 12 30

Fizik 10 2 5 20

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0
İtme-Momentum 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 3 4 30

Modern Atom Teorisi 2 1 1 50
Gazlar 2 1 1 50
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 1 1 33

Biyoloji 10 4 3 40

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 0 1 0
Duyu Organları "Deri" 1 1 0 100
İskelet Sistemi 1 0 0 0
Destek Hareket Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENNET KAPLAN 159 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
175,430 229,220 12 28 28 190 4245

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
133,260 190,060 16 26 26 37 2950

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
243,760 241,660 6 19 19 27 2684

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 17 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 13,23 14,24 12,68

Tarih-1 12 1 4 0,00 0 2,07 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 0 0 0,00 0 3,32 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,92 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 1 4 0,00 0 6,30 10,29 8,27

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 0,85 0,73 1,76

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 1,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 3,54 2,81 3,00

TYT Fen 30 5 6 3,50 12 6,28 4,98 6,88

Toplam: 120 23 17 18,75 16 28,29 30,74 29,36

TYT Türkçe BEaEDe ceDEAC  aDADBC e ABDA e

Cevap Anahtarı B BECEDDAECDEACACDDADBCDBCABDAEA

TYT Sosyal bDe ec                        

Cevap Anahtarı B ADCDDEBCEAABBECEDCEBDBCABDCBEE

TYT Fen db                 eEbC EAb Ee

Cevap Anahtarı B ADBCEDBAEDABCCBABDBAEDCEEADBED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 7 57

Türkçe 30 17 7 57

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 0 2 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 1 4 3

Tarih-1 12 1 4 8

17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 0 1 0
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 0 0
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 1 0
Kırım Savaşı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 0 0 0
Makedonya Sorunu 1 0 0 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 0 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 0 0 0

Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye Ekonomisi 1 0 0 0
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 0 0 0
Dünya ve Ahiret 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 0 0 0
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen 30 5 6 17

Fizik 10 0 2 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Vektörler 1 0 1 0
İtme-Momentum 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Gazlar 2 0 0 0
Modern Atom Teorisi 2 0 0 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 1 0

Biyoloji 10 5 3 50

İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 0 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Duyu Organları "Deri" 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR AÇIKGÖZ 218 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,340 229,220 11 27 27 178 3989

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
130,925 190,060 17 27 27 38 3011

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
231,805 241,660 8 21 21 32 2996

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 17 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 13,23 14,24 12,68

Tarih-1 12 3 5 1,75 15 2,07 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 0 3 -0,75 -6 3,32 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,92 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 4 10 1,50 5 6,30 10,29 8,27

Matematik-1 30 2 13 -1,25 -4 5,08 4,91 6,99

Fizik 10 1 2 0,50 5 0,85 0,73 1,76

Kimya 10 3 5 1,75 18 1,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 3,54 2,81 3,00

TYT Fen 30 7 13 3,75 13 6,28 4,98 6,88

Toplam: 120 30 46 18,50 15 28,29 30,74 29,36

TYT Türkçe dBECeDEbDDeaDADBC CbceC A ADba

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal eAe e  dA Ee        eec   cc E

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDABCCDEBE

TYT Matematik   c dba        bddb  b eD adbB

Cevap Anahtarı A CBAEBCDEBABEEABDCCDBEABADEECDB

TYT Fen  b    Ee  CeA d ebcBEbcbeecE B

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDBACCABBDBAABEADEDCEEDB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 10 57

Türkçe 30 17 10 57

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Makale 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 4 10 13

Tarih-1 12 3 5 25

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 1 0
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 1 0
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 1 0 33
Kırım Savaşı 1 0 0 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 1 0
Makedonya Sorunu 1 1 0 100
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 1 0

Coğrafya-1 13 0 3 0

Türkiye Ekonomisi 1 0 0 0
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 2 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 0 1 0
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 0 1 0
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 13 7

Matematik-1 30 2 13 7

Trigonometri 5 0 2 0
Analitik Geometri 7 0 2 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Parabol 8 0 5 0
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 2 4 29

TYT Fen 30 7 13 23

Fizik 10 1 2 10

Vektörler 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
İtme-Momentum 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 3 5 30

Modern Atom Teorisi 2 1 1 50
Gazlar 2 1 0 50
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 2 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 1 2 33

Biyoloji 10 3 6 30

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 0 1 0
Duyu Organları "Deri" 1 0 1 0
İskelet Sistemi 1 0 1 0
Destek Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM İŞAL 195 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
264,995 190,060 1 2 2 2 840

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
159,275 241,660 16 35 35 57 4665

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 17 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 5,08 4,91 6,99

Fizik 10 4 2 3,50 35 0,85 0,73 1,76

Kimya 10 2 3 1,25 13 1,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,54 2,81 3,00

TYT Fen 30 13 7 11,25 38 6,28 4,98 6,88

Toplam: 120 29 10 26,50 22 28,29 30,74 29,36

TYT Matematik B E BEB A DEAB   e CC  BE DbBb

Cevap Anahtarı B BCEABEBCABDEABEBEADCCDABECDEBD

TYT Fen  bBCE e E   dCc   BcEDCEEAeB e

Cevap Anahtarı B ADBCEDBAEDABCCBABDBAEDCEEADBED
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Matematik 30 16 3 53

Matematik-1 30 16 3 53

Trigonometri 5 3 0 60
Analitik Geometri 7 5 0 71
Fonksiyonlar 3 2 0 67
Parabol 8 3 1 38
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 3 2 43

TYT Fen 30 13 7 43

Fizik 10 4 2 40

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Vektörler 1 0 1 0
İtme-Momentum 1 1 0 100
Denge 1 1 0 100
Yeryüzünde Hareket 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Gazlar 2 0 0 0
Modern Atom Teorisi 2 1 1 50
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 1 1 33

Biyoloji 10 7 2 70

İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Duyu Organları "Deri" 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖNÜL SOLMAZ 211 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
158,660 229,220 14 30 30 221 4618

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
208,575 190,060 3 4 4 7 1429

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
193,845 241,660 15 32 32 49 3964

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 17 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 4 8,00 27 13,23 14,24 12,68

Tarih-1 12 0 0 0,00 0 2,07 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 3 3 2,25 17 3,32 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,92 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 3 3 2,25 8 6,30 10,29 8,27

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 5,08 4,91 6,99

Fizik 10 2 4 1,00 10 0,85 0,73 1,76

Kimya 10 4 3 3,25 33 1,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,54 2,81 3,00

TYT Fen 30 12 10 9,50 32 6,28 4,98 6,88

Toplam: 120 31 26 24,50 20 28,29 30,74 29,36

TYT Türkçe a CE          Cb cDBC   A DA e

Cevap Anahtarı B BECEDDAECDEACACDDADBCDBCABDAEA

TYT Sosyal              c    EBeeC       

Cevap Anahtarı B ADCDDEBCEAABBECEDCEBDBCABDCBEE

TYT Matematik c     Bb     BdB   Ceb BEbDbab

Cevap Anahtarı B BCEABEBCABDEABEBEADCCDABECDEBD

TYT Fen dbcaED     aCCed  BAEDddE DdED

Cevap Anahtarı B ADBCEDBAEDABCCBABDBAEDCEEADBED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 4 30

Türkçe 30 9 4 30

Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Paragrafta Anlam 4 1 0 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Roman Teknikleri 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 3 2 0 67
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 0 2 0
Anlatım Biçimleri 1 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 3 3 10

Tarih-1 12 0 0 0

17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 0 0 0
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 0 0
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 0 0
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 0 0
Kırım Savaşı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 0 0 0
Makedonya Sorunu 1 0 0 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 0 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 3 3 23

Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye Ekonomisi 1 0 0 0
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 0 1 0
Dünya ve Ahiret 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 0 0 0
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 7 9 23

Matematik-1 30 7 9 23

Trigonometri 5 0 1 0
Analitik Geometri 7 1 1 14
Fonksiyonlar 3 1 1 33
Parabol 8 3 2 38
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 2 4 29

TYT Fen 30 12 10 40

Fizik 10 2 4 20

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Vektörler 1 0 1 0
İtme-Momentum 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0

Kimya 10 4 3 40

Gazlar 2 0 1 0
Modern Atom Teorisi 2 2 0 100
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 2 1 67

Biyoloji 10 6 3 60

İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Solunum Sistemi 2 0 2 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Duyu Organları "Deri" 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HABİBE DOĞRU 147 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
236,900 229,220 6 20 20 107 2544

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
201,405 190,060 5 7 7 10 1533

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
283,525 241,660 3 13 13 14 1542

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 17 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 2 17,50 58 13,23 14,24 12,68

Tarih-1 12 4 5 2,75 23 2,07 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 3 5 1,75 13 3,32 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,92 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 9 12 6,00 20 6,30 10,29 8,27

Matematik-1 30 8 13 4,75 16 5,08 4,91 6,99

Fizik 10 2 4 1,00 10 0,85 0,73 1,76

Kimya 10 4 5 2,75 28 1,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,54 2,81 3,00

TYT Fen 30 12 13 8,75 29 6,28 4,98 6,88

Toplam: 120 47 40 37,00 31 28,29 30,74 29,36

TYT Türkçe dBECCDa DD EDAD C C   C A ADA 

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal DAe e c ACbdED  cae  eAd CeE c

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDABCCDEBE

TYT Matematik C  bc a ceBEEAc Cda  bB  bEaea

Cevap Anahtarı A CBAEBCDEBABEEABDCCDBEABADEECDB

TYT Fen bdE Bb e  CCeec deABEAcbDCbEeB

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDBACCABBDBAABEADEDCEEDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 2 60

Türkçe 30 18 2 60

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 9 12 30

Tarih-1 12 4 5 33

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 1 0
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 2 0 67
Kırım Savaşı 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 0 0
Makedonya Sorunu 1 0 1 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 1 0

Coğrafya-1 13 3 5 23

Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 2 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 1 1 50
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 1 0 50
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 8 13 27

Matematik-1 30 8 13 27

Trigonometri 5 1 2 20
Analitik Geometri 7 2 3 29
Fonksiyonlar 3 2 1 67
Parabol 8 2 3 25
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 1 4 14

TYT Fen 30 12 13 40

Fizik 10 2 4 20

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0
İtme-Momentum 1 1 0 100
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 4 5 40

Modern Atom Teorisi 2 2 0 100
Gazlar 2 0 2 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 2 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 2 1 67

Biyoloji 10 6 4 60

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Duyu Organları "Deri" 1 0 1 0
İskelet Sistemi 1 0 1 0
Destek Hareket Sistemi 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
193,700 229,220 10 26 26 169 3728

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
182,840 190,060 8 10 10 18 1817

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
205,900 241,660 13 29 29 44 3652

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 17 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 8 10,00 33 13,23 14,24 12,68

Tarih-1 12 1 0 1,00 8 2,07 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 4 2 3,50 27 3,32 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 0,92 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 6 3 5,25 18 6,30 10,29 8,27

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 5,08 4,91 6,99

Fizik 10 2 1 1,75 18 0,85 0,73 1,76

Kimya 10 4 3 3,25 33 1,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 3,54 2,81 3,00

TYT Fen 30 10 10 7,50 25 6,28 4,98 6,88

Toplam: 120 32 25 25,75 21 28,29 30,74 29,36

TYT Türkçe dBEabDccbDeEDbD C  D  C A   A 

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal         A   ED  Ee  B  d e E  

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDABCCDEBE

TYT Matematik    E     b  dcB   b      EE   

Cevap Anahtarı A CBAEBCDEBABEEABDCCDBEABADEECDB

TYT Fen D E  a    Cae   BcABEAcEeedEed

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDBACCABBDBAABEADEDCEEDB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 8 40

Türkçe 30 12 8 40

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 0 4 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 6 3 20

Tarih-1 12 1 0 8

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 0 0
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 0 0 0
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 0 0
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 1 0 33
Kırım Savaşı 1 0 0 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 0 0
Makedonya Sorunu 1 0 0 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 4 2 31

Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 2 1 0 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 0 1 0
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 1 0 50
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 4 4 13

Matematik-1 30 4 4 13

Trigonometri 5 1 0 20
Analitik Geometri 7 0 1 0
Fonksiyonlar 3 1 2 33
Parabol 8 0 1 0
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 2 0 29

TYT Fen 30 10 10 33

Fizik 10 2 1 20

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Yeryüzünde Hareket 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0
İtme-Momentum 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 4 3 40

Modern Atom Teorisi 2 1 1 50
Gazlar 2 0 1 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 1 0 33
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 2 1 67

Biyoloji 10 4 6 40

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Duyu Organları "Deri" 1 0 1 0
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Solunum Sistemi 2 0 2 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİSLİNA DEMİRDÖĞEN 204 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
222,860 229,220 7 22 22 133 2920

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
179,065 190,060 9 11 11 19 1886

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
295,845 241,660 2 10 10 11 1234

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 17 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 6 15,50 52 13,23 14,24 12,68

Tarih-1 12 0 1 -0,25 -2 2,07 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 4 1 3,75 29 3,32 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 0,92 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 6 2 5,50 18 6,30 10,29 8,27

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 5,08 4,91 6,99

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,85 0,73 1,76

Kimya 10 4 5 2,75 28 1,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 3,54 2,81 3,00

TYT Fen 30 5 7 3,25 11 6,28 4,98 6,88

Toplam: 120 42 20 37,00 31 28,29 30,74 29,36

TYT Türkçe BEeEDDeECD cC  DDcDBC e Ae A A

Cevap Anahtarı B BECEDDAECDEACACDDADBCDBCABDAEA

TYT Sosyal          d       C  eBC B C  E

Cevap Anahtarı B ADCDDEBCEAABBECEDCEBDBCABDCBEE

TYT Matematik   EbdEd cB E BE    CCD BECDdB 

Cevap Anahtarı B BCEABEBCABDEABEBEADCCDABECDEBD

TYT Fen           e CCBdeaBbEc b      

Cevap Anahtarı B ADBCEDBAEDABCCBABDBAEDCEEADBED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 6 57

Türkçe 30 17 6 57

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 4 2 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 0 1 0
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 6 2 20

Tarih-1 12 0 1 0

17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 0 0 0
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 0 0
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 0 0
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 0 0
Kırım Savaşı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 0 0 0
Makedonya Sorunu 1 0 0 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 1 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 4 1 31

Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye Ekonomisi 1 0 0 0
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 1 1 33
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 1 0 50
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 1 0 50
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 14 5 47

Matematik-1 30 14 5 47

Trigonometri 5 1 2 20
Analitik Geometri 7 3 2 43
Fonksiyonlar 3 2 0 67
Parabol 8 4 0 50
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 4 1 57

TYT Fen 30 5 7 17

Fizik 10 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Vektörler 1 0 0 0
İtme-Momentum 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0

Kimya 10 4 5 40

Gazlar 2 0 1 0
Modern Atom Teorisi 2 2 0 100
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 1 2 33
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 1 2 33

Biyoloji 10 1 2 10

İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Duyu Organları "Deri" 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR SENA KOÇ 223 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
278,600 229,220 3 16 16 58 1506

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
143,210 190,060 11 19 19 28 2677

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
296,400 241,660 1 9 9 10 1221

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 17 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 4 20,00 67 13,23 14,24 12,68

Tarih-1 12 5 3 4,25 35 2,07 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 6 4 5,00 38 3,32 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,92 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 12 10 9,50 32 6,30 10,29 8,27

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 5,08 4,91 6,99

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,85 0,73 1,76

Kimya 10 2 5 0,75 8 1,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,54 2,81 3,00

TYT Fen 30 6 9 3,75 13 6,28 4,98 6,88

Toplam: 120 41 23 35,25 29 28,29 30,74 29,36

TYT Türkçe BECEDD ECDbcC CDDADBC B AeDAc 

Cevap Anahtarı B BECEDDAECDEACACDDADBCDBCABDAEA

TYT Sosyal bD e  Bd AAB EeED Eaee AB Cadc

Cevap Anahtarı B ADCDDEBCEAABBECEDCEBDBCABDCBEE

TYT Matematik  C                         E  

Cevap Anahtarı B BCEABEBCABDEABEBEADCCDABECDEBD

TYT Fen           b dbdA aB ED bE cdEa

Cevap Anahtarı B ADBCEDBAEDABCCBABDBAEDCEEADBED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 4 70

Türkçe 30 21 4 70

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 1 0 50
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 0 1 0
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 10 40

Tarih-1 12 5 3 42

17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 0 1 0
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 1 0
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 0 0
Kırım Savaşı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 2 1 67
Makedonya Sorunu 1 0 0 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 6 4 46

Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 2 1 67
Dünya ve Ahiret 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 1 0 50
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 0 2 0
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 0 7

Matematik-1 30 2 0 7

Trigonometri 5 1 0 20
Analitik Geometri 7 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Parabol 8 0 0 0
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 1 0 14

TYT Fen 30 6 9 20

Fizik 10 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Vektörler 1 0 0 0
İtme-Momentum 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0

Kimya 10 2 5 20

Gazlar 2 0 1 0
Modern Atom Teorisi 2 0 2 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 2 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 2 0 67

Biyoloji 10 4 4 40

İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Solunum Sistemi 2 0 2 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Duyu Organları "Deri" 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RİŞAN NAZ TATLI TS 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
254,210 190,060 2 3 3 3 923

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
140,750 241,660 17 36 36 58 4940

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 17 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 5,08 4,91 6,99

Fizik 10 3 3 2,25 23 0,85 0,73 1,76

Kimya 10 4 4 3,00 30 1,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 3,54 2,81 3,00

TYT Fen 30 14 8 12,00 40 6,28 4,98 6,88

Toplam: 120 26 14 22,50 19 28,29 30,74 29,36

TYT Matematik C    d EBA  EdBD  D   BAeEEbcd

Cevap Anahtarı A CBAEBCDEBABEEABDCCDBEABADEECDB

TYT Fen aAE d Ea  CCe a eeABE DEeCE DB

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDBACCABBDBAABEADEDCEEDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Matematik 30 12 6 40

Matematik-1 30 12 6 40

Trigonometri 5 1 0 20
Analitik Geometri 7 3 1 43
Fonksiyonlar 3 2 1 67
Parabol 8 3 0 38
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 3 4 43

TYT Fen 30 14 8 47

Fizik 10 3 3 30

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Yeryüzünde Hareket 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0
İtme-Momentum 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 4 4 40

Modern Atom Teorisi 2 2 0 100
Gazlar 2 0 1 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 2 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 2 1 67

Biyoloji 10 7 1 70

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Duyu Organları "Deri" 1 1 0 100
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA DEMİR 173 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
297,170 229,220 1 9 9 33 1071

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
141,930 190,060 12 20 20 29 2710

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
209,590 241,660 12 27 27 42 3544

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 17 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 11 12,25 41 13,23 14,24 12,68

Tarih-1 12 6 6 4,50 38 2,07 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 10 3 9,25 71 3,32 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,92 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 19 11 16,25 54 6,30 10,29 8,27

Matematik-1 30 2 14 -1,50 -5 5,08 4,91 6,99

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 0,85 0,73 1,76

Kimya 10 4 4 3,00 30 1,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 3,54 2,81 3,00

TYT Fen 30 8 12 5,00 17 6,28 4,98 6,88

Toplam: 120 44 48 32,00 27 28,29 30,74 29,36

TYT Türkçe BdCdDDeECDbcCAbbDcDBe  dAB A e

Cevap Anahtarı B BECEDDAECDEACACDDADBCDBCABDAEA

TYT Sosyal ADdeccaCEAAdBcbEDCEBeBCABeCBbE

Cevap Anahtarı B ADCDDEBCEAABBECEDCEBDBCABDCBEE

TYT Matematik  ace d    baca e d  bc  Eb E c

Cevap Anahtarı B BCEABEBCABDEABEBEADCCDABECDEBD

TYT Fen b   d     eBCCdb  BcEDebbdcBcD

Cevap Anahtarı B ADBCEDBAEDABCCBABDBAEDCEEADBED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 11 50

Türkçe 30 15 11 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 3 2 1 67
Sohbet 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 0 2 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 19 11 63

Tarih-1 12 6 6 50

17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 1 0
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 1 0
Kırım Savaşı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 2 1 67
Makedonya Sorunu 1 1 0 100
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 1 0

Coğrafya-1 13 10 3 77

Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 2 1 67
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 1 1 50
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 2 0 100
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 14 7

Matematik-1 30 2 14 7

Trigonometri 5 0 3 0
Analitik Geometri 7 0 3 0
Fonksiyonlar 3 0 2 0
Parabol 8 0 4 0
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 2 2 29

TYT Fen 30 8 12 27

Fizik 10 0 2 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Vektörler 1 0 0 0
İtme-Momentum 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0

Kimya 10 4 4 40

Gazlar 2 1 1 50
Modern Atom Teorisi 2 2 0 100
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 1 2 33

Biyoloji 10 4 6 40

İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 0 1 0
Duyu Organları "Deri" 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE 136 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
284,060 229,220 2 14 14 52 1344

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
140,875 190,060 13 21 21 30 2735

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
225,445 241,660 11 25 25 36 3153

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 17 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 8 13,00 43 13,23 14,24 12,68

Tarih-1 12 6 2 5,50 46 2,07 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 8 4 7,00 54 3,32 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 0,92 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 16 7 14,25 48 6,30 10,29 8,27

Matematik-1 30 3 9 0,75 3 5,08 4,91 6,99

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 0,85 0,73 1,76

Kimya 10 1 2 0,50 5 1,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,54 2,81 3,00

TYT Fen 30 7 12 4,00 13 6,28 4,98 6,88

Toplam: 120 41 36 32,00 27 28,29 30,74 29,36

TYT Türkçe BbabDDe CDbAC  DDcD C c AeDA A

Cevap Anahtarı B BECEDDAECDEACACDDADBCDBCABDAEA

TYT Sosyal Ac D  B cAAB cbEDCEaeBCAB e EE

Cevap Anahtarı B ADCDDEBCEAABBECEDCEBDBCABDCBEE

TYT Matematik             cBde d dbb   CaE e

Cevap Anahtarı B BCEABEBCABDEABEBEADCCDABECDEBD

TYT Fen  eB d d ae  Cb     bEbebEAcdED

Cevap Anahtarı B ADBCEDBAEDABCCBABDBAEDCEEADBED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 8 50

Türkçe 30 15 8 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 0 1 0
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 16 7 53

Tarih-1 12 6 2 50

17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 1 0
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 1 0 100
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 0 0
Kırım Savaşı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 2 0 67
Makedonya Sorunu 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 8 4 62

Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 2 1 67
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 0 1 0
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 1 0 50
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 9 10

Matematik-1 30 3 9 10

Trigonometri 5 0 0 0
Analitik Geometri 7 0 0 0
Fonksiyonlar 3 1 2 33
Parabol 8 0 5 0
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 2 2 29

TYT Fen 30 7 12 23

Fizik 10 1 5 10

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Vektörler 1 0 1 0
İtme-Momentum 1 1 0 100
Denge 1 0 0 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 1 0

Kimya 10 1 2 10

Gazlar 2 0 0 0
Modern Atom Teorisi 2 1 1 50
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 1 0

Biyoloji 10 5 5 50

İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Solunum Sistemi 2 0 2 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Duyu Organları "Deri" 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ AVCU 154 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
205,130 229,220 8 23 23 158 3403

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
140,320 190,060 14 22 22 31 2766

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
229,910 241,660 10 23 23 34 3039

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 17 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 13,23 14,24 12,68

Tarih-1 12 2 3 1,25 10 2,07 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 4 4 3,00 23 3,32 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 0,92 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 7 8 5,00 17 6,30 10,29 8,27

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 5,08 4,91 6,99

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,85 0,73 1,76

Kimya 10 2 3 1,25 13 1,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 3,54 2,81 3,00

TYT Fen 30 5 7 3,25 11 6,28 4,98 6,88

Toplam: 120 30 26 23,50 20 28,29 30,74 29,36

TYT Türkçe BECEbee CDbACAbbDcD C a A DA e

Cevap Anahtarı B BECEDDAECDEACACDDADBCDBCABDAEA

TYT Sosyal A  ce  a  A  ceED  aeB A  C d 

Cevap Anahtarı B ADCDDEBCEAABBECEDCEBDBCABDCBEE

TYT Matematik     cE   e              E D   

Cevap Anahtarı B BCEABEBCABDEABEBEADCCDABECDEBD

TYT Fen             Cbd   Bcd eE  cBEe

Cevap Anahtarı B ADBCEDBAEDABCCBABDBAEDCEEADBED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 9 50

Türkçe 30 15 9 50

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 0 2 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 7 8 23

Tarih-1 12 2 3 17

17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 0 0
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 1 0
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 1 0
Kırım Savaşı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 1 1 33
Makedonya Sorunu 1 0 0 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 0 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 4 4 31

Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 1 1 33
Dünya ve Ahiret 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 1 0 50
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 0 0 0
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 2 10

Matematik-1 30 3 2 10

Trigonometri 5 0 1 0
Analitik Geometri 7 1 1 14
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Parabol 8 0 0 0
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 2 0 29

TYT Fen 30 5 7 17

Fizik 10 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Vektörler 1 0 0 0
İtme-Momentum 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Gazlar 2 0 0 0
Modern Atom Teorisi 2 1 1 50
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 1 1 33

Biyoloji 10 3 4 30

İskelet Sistemi 1 0 1 0
Destek Hareket Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Duyu Organları "Deri" 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULE NUR ORÇAN 187 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,030 229,220 15 33 33 230 4698

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
193,850 190,060 7 9 9 14 1656

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
249,210 241,660 5 18 18 25 2507

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 17 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 3 10,25 34 13,23 14,24 12,68

Tarih-1 12 0 0 0,00 0 2,07 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 1 2 0,50 4 3,32 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,92 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 1 2 0,50 2 6,30 10,29 8,27

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 5,08 4,91 6,99

Fizik 10 1 2 0,50 5 0,85 0,73 1,76

Kimya 10 3 3 2,25 23 1,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 3,54 2,81 3,00

TYT Fen 30 7 10 4,50 15 6,28 4,98 6,88

Toplam: 120 33 17 28,75 24 28,29 30,74 29,36

TYT Türkçe Bd EDD   DbA    Dc  C   A  A A

Cevap Anahtarı B BECEDDAECDEACACDDADBCDBCABDAEA

TYT Sosyal                     e  Ae     

Cevap Anahtarı B ADCDDEBCEAABBECEDCEBDBCABDCBEE

TYT Matematik  C   EB  B E BEB  D  D  EbDdBD

Cevap Anahtarı B BCEABEBCABDEABEBEADCCDABECDEBD

TYT Fen de  E     d CCd   BdEeebEeD  c

Cevap Anahtarı B ADBCEDBAEDABCCBABDBAEDCEEADBED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 3 37

Türkçe 30 11 3 37

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 4 1 1 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 3 2 0 67
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 1 0 50
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 1 2 3

Tarih-1 12 0 0 0

17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 0 0 0
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 0 0
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 0 0
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 0 0
Kırım Savaşı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 0 0 0
Makedonya Sorunu 1 0 0 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 0 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 1 2 8

Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye Ekonomisi 1 0 0 0
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 1 2 33
Dünya ve Ahiret 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 0 0 0
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 14 2 47

Matematik-1 30 14 2 47

Trigonometri 5 1 0 20
Analitik Geometri 7 4 0 57
Fonksiyonlar 3 2 0 67
Parabol 8 3 0 38
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 4 2 57

TYT Fen 30 7 10 23

Fizik 10 1 2 10

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Vektörler 1 0 1 0
İtme-Momentum 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Yeryüzünde Hareket 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0

Kimya 10 3 3 30

Gazlar 2 0 1 0
Modern Atom Teorisi 2 2 0 100
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 1 1 33

Biyoloji 10 3 5 30

İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 0 1 0
Duyu Organları "Deri" 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA DAŞKIRAN 208 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,220 229,220 9 24 24 167 3667

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
208,410 190,060 4 5 5 8 1432

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
260,390 241,660 4 17 17 19 2192

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 17 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 6 13,50 45 13,23 14,24 12,68

Tarih-1 12 2 2 1,50 13 2,07 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 2 0 2,00 15 3,32 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,92 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 4 2 3,50 12 6,30 10,29 8,27

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 5,08 4,91 6,99

Fizik 10 3 4 2,00 20 0,85 0,73 1,76

Kimya 10 3 3 2,25 23 1,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,54 2,81 3,00

TYT Fen 30 11 12 8,00 27 6,28 4,98 6,88

Toplam: 120 40 26 33,50 28 28,29 30,74 29,36

TYT Türkçe dBECCDEAc e DA  C  D  CeA ADea

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal aADe          C      D        

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDABCCDEBE

TYT Matematik        E    dAB CebB bB DbEaDB

Cevap Anahtarı A CBAEBCDEBABEEABDCCDBEABADEECDB

TYT Fen bd DcaED  eC a   dABdcDEDedEDc

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDBACCABBDBAABEADEDCEEDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 6 50

Türkçe 30 15 6 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 4 2 13

Tarih-1 12 2 2 17

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 1 0
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 0 0 0
Kırım Savaşı 1 0 0 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 0 0
Makedonya Sorunu 1 0 0 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 2 0 15

Türkiye Ekonomisi 1 0 0 0
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 2 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 0 0 0
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 10 6 33

Matematik-1 30 10 6 33

Trigonometri 5 0 0 0
Analitik Geometri 7 1 0 14
Fonksiyonlar 3 2 1 67
Parabol 8 3 3 38
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 4 2 57

TYT Fen 30 11 12 37

Fizik 10 3 4 30

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100
İtme-Momentum 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 3 3 30

Modern Atom Teorisi 2 1 1 50
Gazlar 2 0 1 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 2 1 67

Biyoloji 10 5 5 50

Sinir Sistemi 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 0 1 0
Duyu Organları "Deri" 1 1 0 100
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Solunum Sistemi 2 0 2 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA ÇETİN 178 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
259,940 229,220 4 18 18 80 1948

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
133,315 190,060 15 25 25 36 2948

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
231,805 241,660 8 21 21 32 2996

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 17 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 6 14,50 48 13,23 14,24 12,68

Tarih-1 12 5 4 4,00 33 2,07 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 4 1 3,75 29 3,32 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 0,92 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 12 6 10,50 35 6,30 10,29 8,27

Matematik-1 30 1 9 -1,25 -4 5,08 4,91 6,99

Fizik 10 1 4 0,00 0 0,85 0,73 1,76

Kimya 10 2 4 1,00 10 1,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,54 2,81 3,00

TYT Fen 30 7 12 4,00 13 6,28 4,98 6,88

Toplam: 120 36 33 27,75 23 28,29 30,74 29,36

TYT Türkçe dBECCDcdDD EDADBC ea  C A A b 

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal DAD  Bbdb Ea De     BD  CCaE E

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDABCCDEBE

TYT Matematik        ad c  dB a a  d   d d  

Cevap Anahtarı A CBAEBCDEBABEEABDCCDBEABADEECDB

TYT Fen ee  B ca  bb    BdbBE DEDeb ed

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDBACCABBDBAABEADEDCEEDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 6 53

Türkçe 30 16 6 53

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 12 6 40

Tarih-1 12 5 4 42

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 1 1 33
Kırım Savaşı 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 1 0
Makedonya Sorunu 1 1 0 100
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 1 0

Coğrafya-1 13 4 1 31

Türkiye Ekonomisi 1 0 0 0
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 1 1 50
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 1 0 50
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 9 3

Matematik-1 30 1 9 3

Trigonometri 5 0 0 0
Analitik Geometri 7 0 3 0
Fonksiyonlar 3 1 1 33
Parabol 8 0 3 0
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 0 2 0

TYT Fen 30 7 12 23

Fizik 10 1 4 10

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
İtme-Momentum 1 1 0 100
Denge 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 2 4 20

Modern Atom Teorisi 2 0 2 0
Gazlar 2 0 0 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 1 0 33
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 1 2 33

Biyoloji 10 4 4 40

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Duyu Organları "Deri" 1 1 0 100
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Solunum Sistemi 2 0 2 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KAMALAK 169 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
254,750 229,220 5 19 19 85 2072

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
195,735 190,060 6 8 8 12 1620

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
195,075 241,660 14 31 31 48 3924

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 17 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 9 8,75 29 13,23 14,24 12,68

Tarih-1 12 5 3 4,25 35 2,07 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 8 3 7,25 56 3,32 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 0,92 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 15 7 13,25 44 6,30 10,29 8,27

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 5,08 4,91 6,99

Fizik 10 3 2 2,50 25 0,85 0,73 1,76

Kimya 10 2 3 1,25 13 1,88 1,43 2,13

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,54 2,81 3,00

TYT Fen 30 11 9 8,75 29 6,28 4,98 6,88

Toplam: 120 41 28 34,00 28 28,29 30,74 29,36

TYT Türkçe deEbCDEAbcdEDcD d     C A  Dc 

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal cA   BbAAa B DC ECaEeeABCe E E

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDABCCDEBE

TYT Matematik d    d  B             B DbE   

Cevap Anahtarı A CBAEBCDEBABEEABDCCDBEABADEECDB

TYT Fen DcE B d   dCc   d A EAcEDedEDe

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDBACCABBDBAABEADEDCEEDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 9 37

Türkçe 30 11 9 37

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 2 2 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 3 2 1 67
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 15 7 50

Tarih-1 12 5 3 42

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 1 0
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 0 0
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 2 1 67
Kırım Savaşı 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Makedonya Sorunu 1 0 0 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 8 3 62

Türkiye Ekonomisi 1 0 0 0
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 0 1 0
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 1 0 50
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 3 13

Matematik-1 30 4 3 13

Trigonometri 5 0 1 0
Analitik Geometri 7 1 1 14
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Parabol 8 1 0 13
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 2 1 29

TYT Fen 30 11 9 37

Fizik 10 3 2 30

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0
İtme-Momentum 1 1 0 100
Denge 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Modern Atom Teorisi 2 1 1 50
Gazlar 2 0 1 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 1 0 33

Biyoloji 10 6 4 60

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Duyu Organları "Deri" 1 0 1 0
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Solunum Sistemi 2 0 2 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi “Kan Doku” 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL CANKATAN 222 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
356,360 229,220 4 4 4 5 248

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
107,360 190,060 6 34 34 56 3920

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
324,720 241,660 4 4 4 5 647

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 7 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 4 23,00 77 21,32 14,24 12,68

Tarih-1 12 6 5 4,75 40 7,79 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 10 2 9,50 73 9,36 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,82 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 19,96 10,29 8,27

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 5,12 4,91 6,99

Toplam: 120 46 16 42,00 35 45,68 30,74 29,36

TYT Türkçe BEaEDD ECDEcCA DDADBCbaCABDAEA

Cevap Anahtarı B BECEDDAECDEACACDDADBCDBCABDAEA

TYT Sosyal AeeDecBdEAA dECEDCEBeB AB CaEE

Cevap Anahtarı B ADCDDEBCEAABBECEDCEBDBCABDCBEE

TYT Matematik             dB   AD  e   a c  

Cevap Anahtarı B BCEABEBCABDEABEBEADCCDABECDEBD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 4 80

Türkçe 30 24 4 80

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Makale 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 19 8 63

Tarih-1 12 6 5 50

17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 1 0
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 1 0 100
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 1 0
Kırım Savaşı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 2 1 67
Makedonya Sorunu 1 1 0 100
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 10 2 77

Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 2 1 67
Dünya ve Ahiret 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 1 0 50
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 1 1 50
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 4 10

Matematik-1 30 3 4 10

Trigonometri 5 0 0 0
Analitik Geometri 7 0 0 0
Fonksiyonlar 3 1 1 33
Parabol 8 2 1 25
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFE KALLİ 184 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
351,890 229,220 5 5 5 6 295

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

EA
272,080 241,660 7 15 15 17 1883

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 7 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 7 18,25 61 21,32 14,24 12,68

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 7,79 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 11 2 10,50 81 9,36 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,82 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 19,96 10,29 8,27

Toplam: 120 41 14 37,50 31 45,68 30,74 29,36

TYT Türkçe BdedDDbEeDbAC  DDADBCbBCABDA A

Cevap Anahtarı B BECEDDAECDEACACDDADBCDBCABDAEA

TYT Sosyal ADbb EBCcAABBcaEDCEBDBCAB dcEE

Cevap Anahtarı B ADCDDEBCEAABBECEDCEBDBCABDCBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 7 67

Türkçe 30 20 7 67

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Makale 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 21 7 70

Tarih-1 12 8 3 67

17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 1 0
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 0 0
Kırım Savaşı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 3 0 100
Makedonya Sorunu 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 11 2 85

Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 3 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 0 1 0
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 1 1 50
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ZEHRA YAVUZ 109 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
418,850 229,220 1 1 1 1 23

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
113,975 190,060 5 31 31 49 3574

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
338,625 241,660 2 2 2 3 460

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 7 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 21,32 14,24 12,68

Tarih-1 12 12 0 12,00 100 7,79 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 10 3 9,25 71 9,36 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,82 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 25 4 24,00 80 19,96 10,29 8,27

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 5,12 4,91 6,99

Toplam: 120 55 14 51,50 43 45,68 30,74 29,36

TYT Türkçe BEaEDDeEeDaACACDDADBCDaCABDAEA

Cevap Anahtarı B BECEDDAECDEACACDDADBCDBCABDAEA

TYT Sosyal ADCDDEBCEAABacCEDCEBDBdAB eBEE

Cevap Anahtarı B ADCDDEBCEAABBECEDCEBDBCABDCBEE

TYT Matematik        a     BE     ee  EdDEa 

Cevap Anahtarı B BCEABEBCABDEABEBEADCCDABECDEBD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 5 83

Türkçe 30 25 5 83

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 1 0 100
Makale 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 25 4 83

Tarih-1 12 12 0 100

17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
Osmanh Devletinde Layihalar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 1 0 100
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Kırım Savaşı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 3 0 100
Makedonya Sorunu 1 1 0 100
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 10 3 77

Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 3 0 100
Dünya ve Ahiret 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 0 1 0
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 2 0 100
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 5 17

Matematik-1 30 5 5 17

Trigonometri 5 0 0 0
Analitik Geometri 7 0 1 0
Fonksiyonlar 3 2 0 67
Parabol 8 0 2 0
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 3 2 43



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE ÇİÇEK 210 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
319,880 229,220 7 7 7 19 675

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
121,535 190,060 2 28 28 42 3297

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
301,585 241,660 6 8 8 9 1110

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 7 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 4 19,00 63 21,32 14,24 12,68

Tarih-1 12 6 3 5,25 44 7,79 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 8 3 7,25 56 9,36 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 19,96 10,29 8,27

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 5,12 4,91 6,99

Toplam: 120 44 17 39,75 33 45,68 30,74 29,36

TYT Türkçe BdCEDDeECDEA   aDADBC  CABDAc 

Cevap Anahtarı B BECEDDAECDEACACDDADBCDBCABDAEA

TYT Sosyal AD cD BCaAb ccCEDC BeB ABeCdEE

Cevap Anahtarı B ADCDDEBCEAABBECEDCEBDBCABDCBEE

TYT Matematik            EAd  E bCaD  ECe  e

Cevap Anahtarı B BCEABEBCABDEABEBEADCCDABECDEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 4 67

Türkçe 30 20 4 67

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 3 2 0 67
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 17 8 57

Tarih-1 12 6 3 50

17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 1 0
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Kırım Savaşı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 2 1 67
Makedonya Sorunu 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 8 3 62

Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 2 1 67
Dünya ve Ahiret 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 1 1 50
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 1 1 50
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 5 23

Matematik-1 30 7 5 23

Trigonometri 5 0 0 0
Analitik Geometri 7 1 0 14
Fonksiyonlar 3 1 1 33
Parabol 8 3 2 38
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 2 2 29



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR KARABIYIK 138 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
408,350 229,220 3 3 3 3 34

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
118,700 190,060 3 29 29 44 3394

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
343,500 241,660 1 1 1 1 405

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 7 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 21,32 14,24 12,68

Tarih-1 12 10 1 9,75 81 7,79 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 10 3 9,25 71 9,36 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 24 5 22,75 76 19,96 10,29 8,27

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 5,12 4,91 6,99

Toplam: 120 56 18 51,50 43 45,68 30,74 29,36

TYT Türkçe BECEDDAECDaACAdDDcDBCcBCABDAEe

Cevap Anahtarı B BECEDDAECDEACACDDADBCDBCABDAEA

TYT Sosyal ADCeDEB EAABBcaEDCEBDaCABDCBaE

Cevap Anahtarı B ADCDDEBCEAABBECEDCEBDBCABDCBEE

TYT Matematik    b     B EecEB     DceEbDc c

Cevap Anahtarı B BCEABEBCABDEABEBEADCCDABECDEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 5 83

Türkçe 30 25 5 83

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Makale 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 24 5 80

Tarih-1 12 10 1 83

17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
Osmanh Devletinde Layihalar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 1 0
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Kırım Savaşı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 2 0 67
Makedonya Sorunu 1 1 0 100
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 10 3 77

Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 3 0 100
Dünya ve Ahiret 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 2 0 100
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 2 0 100
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 7 8 23

Matematik-1 30 7 8 23

Trigonometri 5 0 1 0
Analitik Geometri 7 2 0 29
Fonksiyonlar 3 1 2 33
Parabol 8 2 1 25
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 2 4 29



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA PAKKAN 194 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
340,730 229,220 6 6 6 12 404

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
117,755 190,060 4 30 30 45 3430

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
309,485 241,660 5 5 5 6 942

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 7 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 21,32 14,24 12,68

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 7,79 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 10 3 9,25 71 9,36 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,82 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 19,96 10,29 8,27

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 5,12 4,91 6,99

Toplam: 120 47 21 41,75 35 45,68 30,74 29,36

TYT Türkçe adeEDDbEbD ACAbDDADBCbBCABDAEA

Cevap Anahtarı B BECEDDAECDEACACDDADBCDBCABDAEA

TYT Sosyal ADeb EBacAABdEaEDCEBeBCAB dcEE

Cevap Anahtarı B ADCDDEBCEAABBECEDCEBDBCABDCBEE

TYT Matematik B E cEc b DEdB             c  

Cevap Anahtarı B BCEABEBCABDEABEBEADCCDABECDEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 7 73

Türkçe 30 22 7 73

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Paragrafta Anlam 4 1 2 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Makale 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 19 9 63

Tarih-1 12 7 4 58

17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 1 0
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 0 0
Kırım Savaşı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 2 1 67
Makedonya Sorunu 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 10 3 77

Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 2 1 67
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 0 1 0
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 1 1 50
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 5 20

Matematik-1 30 6 5 20

Trigonometri 5 2 1 40
Analitik Geometri 7 3 2 43
Fonksiyonlar 3 1 1 33
Parabol 8 0 0 0
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA İŞAL 172 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
414,950 229,220 2 2 2 2 28

Puanı Hesaplanan: 36 36 407 5694

SAY
135,710 190,060 1 23 23 34 2874

Puanı Hesaplanan: 38 38 63 4449

EA
337,450 241,660 3 3 3 4 475

Puanı Hesaplanan: 39 39 64 5415

Katılımlar: 7 39 39 433 6261

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 21,32 14,24 12,68

Tarih-1 12 10 2 9,50 79 7,79 4,21 3,37

Coğrafya-1 13 11 2 10,50 81 9,36 4,78 4,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,82 1,31 0,69

TYT Sosyal 30 26 4 25,00 83 19,96 10,29 8,27

Matematik-1 30 13 14 9,50 32 5,12 4,91 6,99

Toplam: 120 62 25 55,75 46 45,68 30,74 29,36

TYT Türkçe BdCEccbECDEcCdCDDADBCbBCABDAEA

Cevap Anahtarı B BECEDDAECDEACACDDADBCDBCABDAEA

TYT Sosyal ADbDeEBCEAABBECEDCEBDBbAeDCBEE

Cevap Anahtarı B ADCDDEBCEAABBECEDCEBDBCABDCBEE

TYT Matematik cCEcddBC cbaABaBEba aD BECbbBa
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 7 77

Türkçe 30 23 7 77

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Makale 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra "Köşe Yazısı" 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 26 4 87

Tarih-1 12 10 2 83

17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
Osmanh Devletinde Layihalar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 1 0 100
17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 1 0
Kırım Savaşı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 3 0 100
Makedonya Sorunu 1 1 0 100
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 11 2 85

Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Savunma Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye'de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 3 2 1 67
Dünya ve Ahiret 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

MÖ 6. yy.-MS 2. yy. Felsefesi 2 2 0 100
MÖ 2. yy.-MS 15. yy. Felsefesi 2 2 0 100
15. yy. -17. yy. Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 13 14 43

Matematik-1 30 13 14 43

Trigonometri 5 2 3 40
Analitik Geometri 7 2 4 29
Fonksiyonlar 3 2 1 67
Parabol 8 4 3 50
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 3 3 43
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