
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11.SINIF 06.DENEME 39 39 68 549

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,03 6,96 10,29 2,96 1,82 2,50 4,94 1,01 4,68 4,16 1,60 3,76 3,66 0,99 3,41 14,35 4,37 13,26 5,09 2,28 4,52 4,10 2,50 3,48 4,88 2,38 4,29 56,17 23,91 50,19 251,790

Okul Ortalaması 12,47 6,92 10,74 3,46 2,62 2,81 5,56 0,85 5,35 4,33 2,05 3,82 3,38 1,41 3,03 14,79 4,92 13,56 3,93 2,97 3,19 3,79 3,48 2,92 4,41 3,38 3,57 56,12 28,60 48,99 258,560

KATILIMLAR

1 172 ZELİHA İŞAL 11C 24 6 22,50 6 2 5,50 8 0 8,00 5 3 4,25 5 1 4,75 26 2 25,50 74 14 70,50 371,240 42

2 215 ALİ KUNCAN 11A 15 4 14,00 3 4 2,00 7 0 7,00 6 1 5,75 2 3 1,25 25 2 24,50 8 2 7,50 5 4 4,00 4 5 2,75 75 25 68,75 344,303 81

3 109 F ZEHRA YAVUZ 11C 22 4 21,00 6 1 5,75 7 0 7,00 8 0 8,00 5 1 4,75 18 2 17,50 66 8 64,00 331,105 98

4 0 MİSLİNA 11A 12 4 11,00 2 4 1,00 7 0 7,00 6 2 5,50 4 0 4,00 24 3 23,25 1 0 1,00 6 2 5,50 6 0 6,00 68 15 64,25 325,183 102

5 212 İSMAİL KILILI 11A 17 8 15,00 5 3 4,25 7 1 6,75 6 2 5,50 4 2 3,50 20 6 18,50 6 3 5,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 69 29 61,75 315,193 120

6 180 BERAT TAŞ 11A 13 4 12,00 5 2 4,50 7 0 7,00 3 3 2,25 3 2 2,50 20 6 18,50 8 2 7,50 4 5 2,75 4 5 2,75 67 29 59,75 303,800 141

7 123 KENAN YILDIZ 11A 17 8 15,00 4 2 3,50 6 1 5,75 4 2 3,50 3 3 2,25 19 5 17,75 5 4 4,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 62 29 54,75 298,283 151

8 175 YAŞAR TURAN AKI 11A 12 5 10,75 5 3 4,25 7 0 7,00 3 3 2,25 3 2 2,50 21 7 19,25 7 2 6,50 2 5 0,75 4 4 3,00 64 31 56,25 296,413 155

9 154 SUDE NAZ AVCU 11B 13 6 11,50 2 2 1,50 5 2 4,50 5 2 4,50 3 1 2,75 21 4 20,00 3 5 1,75 3 5 1,75 5 3 4,25 60 30 52,50 292,583 166

10 138 SEMA KARABIYIK 11C 20 8 18,00 4 3 3,25 6 2 5,50 7 1 6,75 6 0 6,00 14 8 12,00 57 22 51,50 282,250 186

11 155 TURGAY ERGÜVEN 11A 4 2 3,50 3 3 2,25 7 0 7,00 4 2 3,50 3 3 2,25 22 5 20,75 6 2 5,50 8 2 7,50 4 5 2,75 61 24 55,00 282,020 188

12 187 ŞULE NUR ORÇAN 11B 11 1 10,75 4 1 3,75 22 4 21,00 4 1 3,75 3 5 1,75 6 3 5,25 50 15 46,25 279,975 199

13 190 GÜLLÜ UMUTLU TS 11B 11 3 10,25 1 3 0,25 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 17 3 16,25 3 3 2,25 8 1 7,75 7 1 6,75 57 18 52,50 277,448 205

14 137 MUHARREM DEMİR 11C 16 6 14,50 2 5 0,75 7 0 7,00 6 1 5,75 2 3 1,25 16 1 15,75 49 16 45,00 271,933 216

15 194 ZEHRA PAKKAN 11C 22 8 20,00 4 4 3,00 7 1 6,75 7 1 6,75 5 1 4,75 9 4 8,00 54 19 49,25 270,015 219

16 208 ZEHR* DAŞKIRAN 11B 7 3 6,25 2 2 1,50 6 0 6,00 2 0 2,00 19 2 18,50 4 3 3,25 5 3 4,25 7 2 6,50 52 15 48,25 267,098 225

17 223 NUR SENA KOÇ 11B 12 10 9,50 4 1 3,75 5 2 4,50 5 3 4,25 4 1 3,75 14 2 13,50 4 1 3,75 3 5 1,75 6 4 5,00 57 29 49,75 263,250 232

18 211 GÖNÜL SOLMAZ 11B 8 4 7,00 3 2 2,50 3 1 2,75 7 0 7,00 4 0 4,00 16 8 14,00 6 2 5,50 5 3 4,25 4 3 3,25 56 23 50,25 260,115 237

19 147 HABİBE DOĞRU 11B 7 5 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 5 2 4,50 3 1 2,75 13 4 12,00 6 3 5,25 9 1 8,75 8 2 7,50 60 22 54,50 259,228 240

20 130 OSMAN BAĞCI 11A 13 11 10,25 6 0 6,00 7 0 7,00 7 1 6,75 4 1 3,75 10 6 8,50 6 3 5,25 3 4 2,00 5 3 4,25 61 29 53,75 258,723 242

21 444 RASİM KIZILASLA 11C 16 8 14,00 3 3 2,25 7 0 7,00 4 2 3,50 2 3 1,25 15 6 13,50 47 22 41,50 256,905 246

22 210 GAMZE Ç ÇEK 11C 15 8 13,00 4 3 3,25 5 3 4,25 7 1 6,75 5 1 4,75 13 4 12,00 49 20 44,00 255,850 248

23 157 HACER ARSLAN 11C 14 7 12,25 3 3 2,25 5 1 4,75 5 2 4,50 2 3 1,25 16 5 14,75 45 21 39,75 253,150 254

24 222 AYŞEGÜLCANKATAN 11C 23 5 21,75 6 2 5,50 8 0 8,00 7 1 6,75 6 0 6,00 2 4 1,00 52 12 49,00 252,873 257

25 178 ZELİHA ÇETİN 11B 12 4 11,00 4 1 3,75 8 0 8,00 3 3 2,25 12 7 10,25 5 2 4,50 3 4 2,00 5 3 4,25 52 24 46,00 248,890 266

26 219 BEYZA KARSU 11B 10 18 5,50 4 4 3,00 4 3 3,25 3 4 2,00 3 3 2,25 18 4 17,00 4 4 3,00 2 6 0,50 4 5 2,75 52 51 39,25 243,423 277

27 169 ZEYNEP KAMALAK 11C 8 4 7,00 4 3 3,25 5 1 4,75 3 5 1,75 2 3 1,25 13 4 12,00 4 6 2,50 4 4 3,00 7 3 6,25 50 33 41,75 236,383 292

28 171 ÖKKEŞ KÜMPERLİ 11A 11 9 8,75 2 5 0,75 5 1 4,75 3 3 2,25 3 2 2,50 13 7 11,25 4 4 3,00 5 1 4,75 3 5 1,75 49 37 39,75 233,985 300

29 214 ABDULLAH 11A 7 17 2,75 2 6 0,50 6 2 5,50 3 5 1,75 4 2 3,50 20 7 18,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 3 6 1,50 48 62 32,50 228,038 312
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11.SINIF 06.DENEME 39 39 68 549

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,03 6,96 10,29 2,96 1,82 2,50 4,94 1,01 4,68 4,16 1,60 3,76 3,66 0,99 3,41 14,35 4,37 13,26 5,09 2,28 4,52 4,10 2,50 3,48 4,88 2,38 4,29 56,17 23,91 50,19 251,790

Okul Ortalaması 12,47 6,92 10,74 3,46 2,62 2,81 5,56 0,85 5,35 4,33 2,05 3,82 3,38 1,41 3,03 14,79 4,92 13,56 3,93 2,97 3,19 3,79 3,48 2,92 4,41 3,38 3,57 56,12 28,60 48,99 258,560

KATILIMLAR

30 136 SUDE 11B 12 6 10,50 3 4 2,00 5 3 4,25 5 3 4,25 5 0 5,00 9 5 7,75 2 4 1,00 4 5 2,75 3 6 1,50 48 36 39,00 226,695 315

31 193 RİŞAN NAZ TATLI 11B 3 4 2,00 5 1 4,75 21 9 18,75 4 5 2,75 4 4 3,00 4 5 2,75 41 28 34,00 225,433 318

32 129 MEHMET TOY 11A 6 2 5,50 2 1 1,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 15 4 14,00 2 3 1,25 5 2 4,50 1 2 0,50 39 17 34,75 225,123 319

33 195 GİZEM İŞAL 11B 4 6 2,50 1 1 0,75 16 6 14,50 6 3 5,25 7 3 6,25 5 3 4,25 39 22 33,50 215,878 338

34 221 HATİCE ASLAN 11B 6 6 4,50 3 1 2,75 6 0 6,00 3 5 1,75 4 2 3,50 12 3 11,25 2 4 1,00 2 4 1,00 4 5 2,75 42 30 34,50 214,855 340

35 173 RUMEYSA DEMİR 11B 13 8 11,00 4 4 3,00 6 2 5,50 5 3 4,25 5 1 4,75 5 10 2,50 1 3 0,25 4 5 2,75 5 5 3,75 48 41 37,75 209,598 353

36 151 ALİ YILMAZ 11C 16 14 12,50 7 1 6,75 7 1 6,75 5 3 4,25 5 1 4,75 1 6 -0,50 41 26 34,50 198,360 378

37 141 FATMA NAR 11C 13 10 10,50 4 2 3,50 7 1 6,75 4 4 3,00 6 0 6,00 3 6 1,50 1 0 1,00 38 23 32,25 194,995 382

38 192 MUSTAFA OKUMUŞ 11A 7 3 6,25 3 1 2,75 3 0 3,00 5 1 4,75 5 0 5,00 5 5 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 34 14 30,50 188,195 396

39 159 CENNET KAPLAN 11B 5 18 0,50 1 5 -0,25 6 0 6,00 1 6 -0,50 3 3 2,25 2 6 0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 2 7 0,25 23 49 10,75 125,158 521



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH 214 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,038 251,790 10 29 29 54 312

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 12 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 17 2,75 9 9,56 10,74 10,29

Tarih 8 2 6 0,50 6 2,79 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 6 2 5,50 69 6,04 5,35 4,68

Felsefe 8 3 5 1,75 22 3,62 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,98 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 15 15 11,25 38 15,44 15,01 14,36

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 16,52 13,56 13,26

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 3,79 3,19 4,52

Kimya 10 2 8 0,00 0 2,62 2,92 3,48

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 3,04 3,57 4,29

TYT Fen 30 6 23 0,25 1 9,46 9,68 12,28

Toplam: 120 48 62 32,50 27 50,98 46,24 43,91

TYT Türkçe AcEecbAEeaddeDbe a Abcaa  d D 

Cevap Anahtarı A AAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCDBBDA

TYT Sosyal cEdcadaBeCEbDCAEDaaEbDbdDABbAe

Cevap Anahtarı A BECABADBBCEADCAEDEBEADEEDABEAA

TYT Matematik eDBaCbdDEABCdBB CBEA D AACAcdD

Cevap Anahtarı A CDBCCCBDEABCEBBBCBEAADAAACAEBD

TYT Fen acDbaecdbbadCadeCbbadcAdEc Cdc

Cevap Anahtarı A DEDAEBDEDECECECACDABBEACEAACBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 17 23

Türkçe 30 7 17 23

Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 1 1 20
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 2 33
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 0 2 0
SOHBET VE FIKRA 1 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 0 1 0
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 1 0
KONUŞMA 1 0 0 0
ŞİİR 5 1 3 20
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
GİRİŞ 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 15 15 50

Tarih 8 2 6 25

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 8 6 2 75

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 8 3 5 38

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 20 7 67

Matematik-1 30 20 7 67

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 1 2 33
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 2 1 67
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 3 0 75
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 2 1 67
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 0 33
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 2 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 2 1 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 6 23 20

Fizik 10 1 9 10

Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
ENERJİ VE HAREKET 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 0 1 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 1 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 6 30

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KUNCAN 215 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,303 251,790 1 2 2 8 81

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 12 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 4 14,00 47 9,56 10,74 10,29

Tarih 8 3 4 2,00 25 2,79 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 7 0 7,00 88 6,04 5,35 4,68

Felsefe 8 6 1 5,75 72 3,62 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 2,98 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 18 8 16,00 53 15,44 15,01 14,36

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 16,52 13,56 13,26

Fizik 10 8 2 7,50 75 3,79 3,19 4,52

Kimya 10 5 4 4,00 40 2,62 2,92 3,48

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 3,04 3,57 4,29

TYT Fen 30 17 11 14,25 48 9,46 9,68 12,28

Toplam: 120 75 25 68,75 57 50,98 46,24 43,91

TYT Türkçe A  DDbAEBBb  DCA CCA A a  B  d

Cevap Anahtarı A AAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCDBBDA

TYT Sosyal eEbAed BBCEA CAEDa EADEEDA bee

Cevap Anahtarı A BECABADBBCEADCAEDEBEADEEDABEAA

TYT Matematik CDBCCCBDEABCEB BCBdcADAAACA  D

Cevap Anahtarı A CDBCCCBDEABCEBBBCBEAADAAACAEBD

TYT Fen DaDAEBcEDEdEC CAecA*dcAbEeAb A

Cevap Anahtarı A DEDAEBDEDECECECACDABBEACEAACBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 4 50

Türkçe 30 15 4 50

Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 0 1 0
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 2 0 67
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 1 50
SOHBET VE FIKRA 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 1 0 100
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
KONUŞMA 1 1 0 100
ŞİİR 5 2 1 40
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
GİRİŞ 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 8 60

Tarih 8 3 4 38

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 8 7 0 88

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 8 6 1 75

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 33

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 25 2 83

Matematik-1 30 25 2 83

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 3 0 100
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 3 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 3 1 75
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 3 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 2 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 2 0 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 17 11 57

Fizik 10 8 2 80

Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
ENERJİ VE HAREKET 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 1 0 100
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 10 5 4 50

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 1 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 5 40

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT TAŞ 180 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,800 251,790 4 6 6 20 141

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 12 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 4 12,00 40 9,56 10,74 10,29

Tarih 8 5 2 4,50 56 2,79 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 7 0 7,00 88 6,04 5,35 4,68

Felsefe 8 3 3 2,25 28 3,62 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,98 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 18 7 16,25 54 15,44 15,01 14,36

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 16,52 13,56 13,26

Fizik 10 8 2 7,50 75 3,79 3,19 4,52

Kimya 10 4 5 2,75 28 2,62 2,92 3,48

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 3,04 3,57 4,29

TYT Fen 30 16 12 13,00 43 9,46 9,68 12,28

Toplam: 120 67 29 59,75 50 50,98 46,24 43,91

TYT Türkçe A  eD AEB be D A CCA A a  B D 

Cevap Anahtarı A AAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCDBBDA

TYT Sosyal eECAe DBBCEA CAE E EbDbdDAeE e

Cevap Anahtarı A BECABADBBCEADCAEDEBEADEEDABEAA

TYT Matematik eDBCCbdDEABCdB  CBEAA* AACAc D

Cevap Anahtarı A CDBCCCBDEABCEBBBCBEAADAAACAEBD

TYT Fen D*DAEBcEDEdEC C*ecAddcAbEeAb A

Cevap Anahtarı A DEDAEBDEDECECECACDABBEACEAACBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 4 43

Türkçe 30 13 4 43

Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 0 0 0
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 3 0 100
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 0 1 0
SOHBET VE FIKRA 1 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 1 0 100
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
KONUŞMA 1 1 0 100
ŞİİR 5 2 1 40
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
GİRİŞ 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 7 60

Tarih 8 5 2 63

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 8 7 0 88

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 8 3 3 38

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 20 6 67

Matematik-1 30 20 6 67

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 1 67
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 2 1 67
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 3 0 75
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 2 1 67
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 1 33
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 2 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 2 1 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 16 12 53

Fizik 10 8 2 80

Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
ENERJİ VE HAREKET 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 1 0 100
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 10 4 5 40

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 1 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 5 40

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL KILILI 212 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,193 251,790 3 5 5 16 120

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 12 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 9,56 10,74 10,29

Tarih 8 5 3 4,25 53 2,79 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 7 1 6,75 84 6,04 5,35 4,68

Felsefe 8 6 2 5,50 69 3,62 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,98 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 22 8 20,00 67 15,44 15,01 14,36

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 16,52 13,56 13,26

Fizik 10 6 3 5,25 53 3,79 3,19 4,52

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 2,62 2,92 3,48

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 3,04 3,57 4,29

TYT Fen 30 10 7 8,25 28 9,46 9,68 12,28

Toplam: 120 69 29 61,75 51 50,98 46,24 43,91

TYT Türkçe AAaDabAEedA  DCA aCAc EeC BBDA

Cevap Anahtarı A AAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCDBBDA

TYT Sosyal eECAedDBBCEbDCAEDEdEeDEEDAdbAA

Cevap Anahtarı A BECABADBBCEADCAEDEBEADEEDABEAA

TYT Matematik CcBCeCBDEABCdB cCB*AAD AACe  D

Cevap Anahtarı A CDBCCCBDEABCEBBBCBEAADAAACAEBD

TYT Fen DaDAEBcEb  b   d   d  A EcA  A

Cevap Anahtarı A DEDAEBDEDECECECACDABBEACEAACBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 8 57

Türkçe 30 17 8 57

Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 3 1 60
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 2 33
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 2 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 1 0 100
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 1 0
KONUŞMA 1 1 0 100
ŞİİR 5 3 1 60
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
GİRİŞ 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 8 73

Tarih 8 5 3 63

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 8 7 1 88

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 8 6 2 75

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 20 6 67

Matematik-1 30 20 6 67

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 3 0 100
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 2 1 67
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 3 1 75
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 2 1 67
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 0 67
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 2 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 1 1 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 10 7 33

Fizik 10 6 3 60

Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
ENERJİ VE HAREKET 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 0 1 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 1 40

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KENAN YILDIZ 123 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,283 251,790 5 7 7 22 151

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 12 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 9,56 10,74 10,29

Tarih 8 4 2 3,50 44 2,79 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 6 1 5,75 72 6,04 5,35 4,68

Felsefe 8 4 2 3,50 44 3,62 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,98 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 15,44 15,01 14,36

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 16,52 13,56 13,26

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,79 3,19 4,52

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 2,62 2,92 3,48

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 3,04 3,57 4,29

TYT Fen 30 9 8 7,00 23 9,46 9,68 12,28

Toplam: 120 62 29 54,75 46 50,98 46,24 43,91

TYT Türkçe AAaDabAEedA  DCA aCAc EeC BBDA

Cevap Anahtarı A AAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCDBBDA

TYT Sosyal eE Ae DB CEAcCAE E EbDEdDAabAd

Cevap Anahtarı A BECABADBBCEADCAEDEBEADEEDABEAA

TYT Matematik CcBCeCBDEABCdBd CBEAA  AA e  D

Cevap Anahtarı A CDBCCCBDEABCEBBBCBEAADAAACAEBD

TYT Fen DdDbEBcEb  b   d   d  A EcA  A

Cevap Anahtarı A DEDAEBDEDECECECACDABBEACEAACBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 8 57

Türkçe 30 17 8 57

Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 3 1 60
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 2 33
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 2 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 1 0 100
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 1 0
KONUŞMA 1 1 0 100
ŞİİR 5 3 1 60
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
GİRİŞ 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 17 8 57

Tarih 8 4 2 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 8 6 1 75

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 8 4 2 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 19 5 63

Matematik-1 30 19 5 63

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 3 0 100
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 2 1 67
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 3 0 75
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 2 1 67
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 0 33
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 1 0 50
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 1 1 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 9 8 30

Fizik 10 5 4 50

Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
ENERJİ VE HAREKET 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 0 1 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 1 40

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET TOY 129 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,123 251,790 11 32 32 58 319

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 12 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 2 5,50 18 9,56 10,74 10,29

Tarih 8 2 1 1,75 22 2,79 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 5 1 4,75 59 6,04 5,35 4,68

Felsefe 8 0 1 -0,25 -3 3,62 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 2,98 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 10 4 9,00 30 15,44 15,01 14,36

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 16,52 13,56 13,26

Fizik 10 2 3 1,25 13 3,79 3,19 4,52

Kimya 10 5 2 4,50 45 2,62 2,92 3,48

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 3,04 3,57 4,29

TYT Fen 30 8 7 6,25 21 9,46 9,68 12,28

Toplam: 120 39 17 34,75 29 50,98 46,24 43,91

TYT Türkçe c    CAE     D   a    E   B   

Cevap Anahtarı A AAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCDBBDA

TYT Sosyal BE  e   cCEAD A  a      DA bA 

Cevap Anahtarı A BECABADBBCEADCAEDEBEADEEDABEAA

TYT Matematik dDBCC B EA Cd  c    cDAAACA  D

Cevap Anahtarı A CDBCCCBDEABCEBBBCBEAADAAACAEBD

TYT Fen  a A B db eEC Ce  AB  A a    d

Cevap Anahtarı A DEDAEBDEDECECECACDABBEACEAACBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 2 20

Türkçe 30 6 2 20

Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 1 1 50
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 0 0 0
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 0 0 0
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 0 0 0
SOHBET VE FIKRA 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 0 0 0
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 1 0
KONUŞMA 1 0 0 0
ŞİİR 5 1 0 20
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
GİRİŞ 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 10 4 33

Tarih 8 2 1 25

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 8 5 1 63

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 8 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 15 4 50

Matematik-1 30 15 4 50

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 1 67
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 3 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 1 1 33
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 2 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 2 0 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 8 7 27

Fizik 10 2 3 20

Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
ENERJİ VE HAREKET 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 0 1 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 5 2 50

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 1 2 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİSLİNA 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,183 251,790 2 4 4 14 102

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 12 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 4 11,00 37 9,56 10,74 10,29

Tarih 8 2 4 1,00 13 2,79 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 7 0 7,00 88 6,04 5,35 4,68

Felsefe 8 6 2 5,50 69 3,62 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 2,98 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 19 6 17,50 58 15,44 15,01 14,36

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 16,52 13,56 13,26

Fizik 10 1 0 1,00 10 3,79 3,19 4,52

Kimya 10 6 2 5,50 55 2,62 2,92 3,48

Biyoloji 10 6 0 6,00 60 3,04 3,57 4,29

TYT Fen 30 13 2 12,50 42 9,46 9,68 12,28

Toplam: 120 68 15 64,25 54 50,98 46,24 43,91

TYT Türkçe AA DD AEB b  D    CAd  aa B  A

Cevap Anahtarı A AAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCDBBDA

TYT Sosyal   bAcdaBBCEA CAEDEeEbDEEDA EA 

Cevap Anahtarı A BECABADBBCEADCAEDEBEADEEDABEAA

TYT Matematik CDBCC BDEABCdB BCBEcADcAACAE D

Cevap Anahtarı A CDBCCCBDEABCEBBBCBEAADAAACAEBD

TYT Fen      B    CbC CACD cB ACEA   A

Cevap Anahtarı A DEDAEBDEDECECECACDABBEACEAACBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 4 40

Türkçe 30 12 4 40

Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 2 0 40
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 2 0 67
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 0 1 0
SOHBET VE FIKRA 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 0 0 0
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
KONUŞMA 1 1 0 100
ŞİİR 5 1 2 20
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
GİRİŞ 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 19 6 63

Tarih 8 2 4 25

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 8 7 0 88

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 8 6 2 75

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 67

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 24 3 80

Matematik-1 30 24 3 80

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 3 0 100
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 3 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 3 1 75
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 2 1 67
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 2 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 3 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 13 2 43

Fizik 10 1 0 10

Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
ENERJİ VE HAREKET 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 6 2 60

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 1 0 100
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 0 60

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA OKUMUŞ 192 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,195 251,790 12 38 38 65 396

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 12 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 3 6,25 21 9,56 10,74 10,29

Tarih 8 3 1 2,75 34 2,79 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 3 0 3,00 38 6,04 5,35 4,68

Felsefe 8 5 1 4,75 59 3,62 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 2,98 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 16 2 15,50 52 15,44 15,01 14,36

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 16,52 13,56 13,26

Fizik 10 0 0 0,00 0 3,79 3,19 4,52

Kimya 10 2 3 1,25 13 2,62 2,92 3,48

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 3,04 3,57 4,29

TYT Fen 30 6 4 5,00 17 9,46 9,68 12,28

Toplam: 120 34 14 30,50 25 50,98 46,24 43,91

TYT Türkçe B   c   D AEe A   C    A d    

Cevap Anahtarı B BBDAAAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCD

TYT Sosyal B  BeE     E CE   EEDEaEEAADA 

Cevap Anahtarı B BADBBECADCAEBCEAADEEDEBEEAADAB

TYT Matematik  C    b    A  D  a e d  A  dB 

Cevap Anahtarı B BCBEAADAAACAEBDCDBCCCBDEABCEBB

TYT Fen           e    dECd  A  A EAb 

Cevap Anahtarı B BDEDEDEDAEACDABCECECAACBABEACE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 3 23

Türkçe 30 7 3 23

GİRİŞ 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 1 33
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 1 1 50
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 0 0 0
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 2 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 0 0 0
MAKALE 1 0 0 0
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
KONUŞMA 1 0 0 0
ŞİİR 5 1 1 20
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 16 2 53

Tarih 8 3 1 38

1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 8 3 0 38

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 8 5 1 63

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 5 5 17

Matematik-1 30 5 5 17

Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 1 1 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 2 0 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 1 0 33
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 3 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

TYT Fen 30 6 4 20

Fizik 10 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
ENERJİ VE HAREKET 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 1 40

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖKKEŞ KÜMPERLİ 171 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,985 251,790 9 28 28 53 300

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 12 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 9 8,75 29 9,56 10,74 10,29

Tarih 8 2 5 0,75 9 2,79 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 5 1 4,75 59 6,04 5,35 4,68

Felsefe 8 3 3 2,25 28 3,62 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,98 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 13 11 10,25 34 15,44 15,01 14,36

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 16,52 13,56 13,26

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,79 3,19 4,52

Kimya 10 5 1 4,75 48 2,62 2,92 3,48

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 3,04 3,57 4,29

TYT Fen 30 12 10 9,50 32 9,46 9,68 12,28

Toplam: 120 49 37 39,75 33 50,98 46,24 43,91

TYT Türkçe eAbeeCeE B e DeA e  E   a BBDA

Cevap Anahtarı A AAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCDBBDA

TYT Sosyal Bbdea eBBCEA  Aa c dbDEEDA bAd

Cevap Anahtarı A BECABADBBCEADCAEDEBEADEEDABEAA

TYT Matematik CDBCeCBDE  CdBd  B   c Adde  D

Cevap Anahtarı A CDBCCCBDEABCEBBBCBEAADAAACAEBD

TYT Fen DdDAdB bb   C CAe ABd AbEcAb d

Cevap Anahtarı A DEDAEBDEDECECECACDABBEACEAACBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 9 37

Türkçe 30 11 9 37

Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 0 2 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 3 1 60
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 1 33
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 0 1 0
SOHBET VE FIKRA 1 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 1 0 100
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 1 0
KONUŞMA 1 0 0 0
ŞİİR 5 0 1 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100
GİRİŞ 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 13 11 43

Tarih 8 2 5 25

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 8 5 1 63

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 8 3 3 38

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 13 7 43

Matematik-1 30 13 7 43

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 0 67
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 2 1 67
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 1 0 25
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 1 1 33
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 0 2 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 1 1 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 12 10 40

Fizik 10 4 4 40

Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
ENERJİ VE HAREKET 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 0 1 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 5 1 50

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 5 30

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN BAĞCI 130 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,723 251,790 8 20 20 42 242

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 12 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 11 10,25 34 9,56 10,74 10,29

Tarih 8 6 0 6,00 75 2,79 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 7 0 7,00 88 6,04 5,35 4,68

Felsefe 8 7 1 6,75 84 3,62 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 2,98 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 24 2 23,50 78 15,44 15,01 14,36

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 16,52 13,56 13,26

Fizik 10 6 3 5,25 53 3,79 3,19 4,52

Kimya 10 3 4 2,00 20 2,62 2,92 3,48

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 3,04 3,57 4,29

TYT Fen 30 14 10 11,50 38 9,46 9,68 12,28

Toplam: 120 61 29 53,75 45 50,98 46,24 43,91

TYT Türkçe B D AAdDa AddcdA DC eaCAaAEaa 

Cevap Anahtarı B BBDAAAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCD

TYT Sosyal B DBBEC  CAEBCEAADEEDEaEbA DAB

Cevap Anahtarı B BADBBECADCAEBCEAADEEDEBEEAADAB

TYT Matematik B   ccD AACd  De   a B E  CdB 

Cevap Anahtarı B BCBEAADAAACAEBDCDBCCCBDEABCEBB

TYT Fen BDEbcDaD EAdad C Cd AAaBA cA d

Cevap Anahtarı B BDEDEDEDAEACDABCECECAACBABEACE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 11 43

Türkçe 30 13 11 43

GİRİŞ 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 1 1 20
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 2 33
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 1 0 100
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 1 50
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 0 0 0
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 1 0
TİYATRO 1 0 1 0
KONUŞMA 1 1 0 100
ŞİİR 5 3 2 60
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 24 2 80

Tarih 8 6 0 75

1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 8 7 0 88

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 8 7 1 88

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 6 33

Matematik-1 30 10 6 33

Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 1 1 25
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 1 1 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 1 33
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 2 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 1 1 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 1 1 33
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

TYT Fen 30 14 10 47

Fizik 10 6 3 60

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 0 1 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
ENERJİ VE HAREKET 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 4 30

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 1 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 3 50

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TURGAY ERGÜVEN 155 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,020 251,790 7 11 11 29 188

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 12 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 2 3,50 12 9,56 10,74 10,29

Tarih 8 3 3 2,25 28 2,79 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 7 0 7,00 88 6,04 5,35 4,68

Felsefe 8 4 2 3,50 44 3,62 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,98 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 15,44 15,01 14,36

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 16,52 13,56 13,26

Fizik 10 6 2 5,50 55 3,79 3,19 4,52

Kimya 10 8 2 7,50 75 2,62 2,92 3,48

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 3,04 3,57 4,29

TYT Fen 30 18 9 15,75 53 9,46 9,68 12,28

Toplam: 120 61 24 55,00 46 50,98 46,24 43,91

TYT Türkçe     A   a AEe    D            

Cevap Anahtarı B BBDAAAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCD

TYT Sosyal e  BeEbA CAEBCEAbDEd E EbAdDAa

Cevap Anahtarı B BADBBECADCAEBCEAADEEDEBEEAADAB

TYT Matematik BCBEcAD AACAc DeDBCCbdDEABCEB 

Cevap Anahtarı B BCBEAADAAACAEBDCDBCCCBDEABCEBB

TYT Fen B ED caDAEACcABeECECeAb AdcAbE

Cevap Anahtarı B BDEDEDEDAEACDABCECECAACBABEACE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 2 13

Türkçe 30 4 2 13

GİRİŞ 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 0 2 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 0 0 0
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 0 0 0
SOHBET VE FIKRA 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 0 0 0
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
KONUŞMA 1 0 0 0
ŞİİR 5 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 17 8 57

Tarih 8 3 3 38

1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 8 7 0 88

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 8 4 2 50

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 22 5 73

Matematik-1 30 22 5 73

Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 3 1 75
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 3 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 0 67
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 2 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 2 1 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 1 67
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 2 1 67
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

TYT Fen 30 18 9 60

Fizik 10 6 2 60

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 1 0 100
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
ENERJİ VE HAREKET 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya 10 8 2 80

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 1 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 5 40

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAŞAR TURAN AKI 175 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,413 251,790 6 8 8 24 155

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 12 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 5 10,75 36 9,56 10,74 10,29

Tarih 8 5 3 4,25 53 2,79 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 7 0 7,00 88 6,04 5,35 4,68

Felsefe 8 3 3 2,25 28 3,62 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,98 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 18 8 16,00 53 15,44 15,01 14,36

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 16,52 13,56 13,26

Fizik 10 7 2 6,50 65 3,79 3,19 4,52

Kimya 10 2 5 0,75 8 2,62 2,92 3,48

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,04 3,57 4,29

TYT Fen 30 13 11 10,25 34 9,46 9,68 12,28

Toplam: 120 64 31 56,25 47 50,98 46,24 43,91

TYT Türkçe a D A  eD AEB be D A CCA A a  

Cevap Anahtarı B BBDAAAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCD

TYT Sosyal edDBeECA CAEBCEAbDbd E EE eDAe

Cevap Anahtarı B BADBBECADCAEBCEAADEEDEBEEAADAB

TYT Matematik  CBEAAD AACAcdDeDBCCbdDEABCdBe

Cevap Anahtarı B BCBEAADAAACAEBDCDBCCCBDEABCEBB

TYT Fen BcED DdDAE*e *daEC  eAb Ad AbE

Cevap Anahtarı B BDEDEDEDAEACDABCECECAACBABEACE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 5 40

Türkçe 30 12 5 40

GİRİŞ 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 3 0 100
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 0 1 0
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 0 1 0
SOHBET VE FIKRA 1 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 1 0 100
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
KONUŞMA 1 1 0 100
ŞİİR 5 2 1 40
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 18 8 60

Tarih 8 5 3 63

1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 8 7 0 88

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 8 3 3 38

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 21 7 70

Matematik-1 30 21 7 70

Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 3 0 75
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 2 1 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 0 67
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 2 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 2 1 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 1 67
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 2 1 67
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

TYT Fen 30 13 11 43

Fizik 10 7 2 70

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 1 0 100
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
ENERJİ VE HAREKET 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 5 20

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 4 40

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARSU 219 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,423 251,790 9 26 26 51 277

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 15 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 18 5,50 18 7,61 10,74 10,29

Tarih 8 4 4 3,00 38 2,07 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 4 3 3,25 41 3,98 5,35 4,68

Felsefe 8 3 4 2,00 25 2,90 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,38 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 14 14 10,50 35 11,33 15,01 14,36

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 13,18 13,56 13,26

Fizik 10 4 4 3,00 30 2,90 3,19 4,52

Kimya 10 2 6 0,50 5 3,35 2,92 3,48

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 4,05 3,57 4,29

TYT Fen 30 10 15 6,25 21 10,30 9,68 12,28

Toplam: 120 52 51 39,25 33 41,92 46,24 43,91

TYT Türkçe BcDeA aDceAcBdeceDeAbeCAdebaa 

Cevap Anahtarı B BBDAAAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCD

TYT Sosyal BdaBeEbAc AcBCEbb bEDaaEbAdDAe

Cevap Anahtarı B BADBBECADCAEBCEAADEEDEBEEAADAB

TYT Matematik   B AAaAcAC    eDBCC aDEABCEBB

Cevap Anahtarı B BCBEAADAAACAEBDCDBCCCBDEABCEBB

TYT Fen B ED aaaAdee dcCcaE c bBecdACE

Cevap Anahtarı B BDEDEDEDAEACDABCECECAACBABEACE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 18 33

Türkçe 30 10 18 33

GİRİŞ 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 0 3 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 2 1 67
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 1 0 100
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 0 2 0
SOHBET VE FIKRA 1 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 1 0 100
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 1 0
TİYATRO 1 0 1 0
KONUŞMA 1 1 0 100
ŞİİR 5 1 4 20
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 14 14 47

Tarih 8 4 4 50

1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 8 4 3 50

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 1 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 8 3 4 38

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 18 4 60

Matematik-1 30 18 4 60

Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 3 0 75
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 2 0 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 2 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 1 67
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 2 1 67
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

TYT Fen 30 10 15 33

Fizik 10 4 4 40

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 1 0 100
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
ENERJİ VE HAREKET 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 6 20

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 5 40

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENNET KAPLAN 159 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
125,158 251,790 15 39 39 67 521

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 15 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 18 0,50 2 7,61 10,74 10,29

Tarih 8 1 5 -0,25 -3 2,07 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 6 0 6,00 75 3,98 5,35 4,68

Felsefe 8 1 6 -0,50 -6 2,90 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,38 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 11 14 7,50 25 11,33 15,01 14,36

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 13,18 13,56 13,26

Fizik 10 1 3 0,25 3 2,90 3,19 4,52

Kimya 10 2 1 1,75 18 3,35 2,92 3,48

Biyoloji 10 2 7 0,25 3 4,05 3,57 4,29

TYT Fen 30 5 11 2,25 8 10,30 9,68 12,28

Toplam: 120 23 49 10,75 9 41,92 46,24 43,91

TYT Türkçe B c d  DaecEadee bC ebCddccad 

Cevap Anahtarı B BBDAAAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCD

TYT Sosyal ab B debDC E CEAeacaDa abAeDAe

Cevap Anahtarı B BADBBECADCAEBCEAADEEDEBEEAADAB

TYT Matematik     bca e  A         B      cc

Cevap Anahtarı B BCBEAADAAACAEBDCDBCCCBDEABCEBB

TYT Fen B  b    dd   d   CE eAacdd Abd

Cevap Anahtarı B BDEDEDEDAEACDABCECECAACBABEACE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 18 17

Türkçe 30 5 18 17

GİRİŞ 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 0 3 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 0 2 0
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 1 0 100
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 1 50
SOHBET VE FIKRA 1 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 0 1 0
MAKALE 1 0 0 0
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 1 0
TİYATRO 1 0 1 0
KONUŞMA 1 1 0 100
ŞİİR 5 0 5 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 11 14 37

Tarih 8 1 5 13

1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 8 6 0 75

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 8 1 6 13

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 6 7

Matematik-1 30 2 6 7

Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 2 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 1 0 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 1 0 33
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0

TYT Fen 30 5 11 17

Fizik 10 1 3 10

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 0 1 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
ENERJİ VE HAREKET 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 1 20

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 7 20

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM İŞAL 195 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,878 251,790 12 33 33 60 338

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 15 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 6 2,50 8 7,61 10,74 10,29

Tarih 8 1 1 0,75 9 2,07 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 0 0 0,00 0 3,98 5,35 4,68

Felsefe 8 0 0 0,00 0 2,90 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,38 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 1 1 0,75 3 11,33 15,01 14,36

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 13,18 13,56 13,26

Fizik 10 6 3 5,25 53 2,90 3,19 4,52

Kimya 10 7 3 6,25 63 3,35 2,92 3,48

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 4,05 3,57 4,29

TYT Fen 30 18 9 15,75 53 10,30 9,68 12,28

Toplam: 120 39 22 33,50 28 41,92 46,24 43,91

TYT Türkçe B Dd c eD  Ee           b  a  

Cevap Anahtarı B BBDAAAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCD

TYT Sosyal    Bc                         

Cevap Anahtarı B BADBBECADCAEBCEAADEEDEBEEAADAB

TYT Matematik B  EAd  eAeAa DdDB C BDEABCdB 

Cevap Anahtarı B BCBEAADAAACAEBDCDBCCCBDEABCEBB

TYT Fen BbED DaDAdACDdeCECdCec B cEACE

Cevap Anahtarı B BDEDEDEDAEACDABCECECAACBABEACE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 6 13

Türkçe 30 4 6 13

GİRİŞ 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 0 2 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 2 1 67
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 0 0 0
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 0 1 0
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 0 0 0
SOHBET VE FIKRA 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 0 0 0
MAKALE 1 0 0 0
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
KONUŞMA 1 0 0 0
ŞİİR 5 0 1 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 1 1 3

Tarih 8 1 1 13

1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 8 0 0 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 8 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 16 6 53

Matematik-1 30 16 6 53

Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 3 0 75
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 1 1 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 1 1 50
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 2 1 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 1 1 33
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 3 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

TYT Fen 30 18 9 60

Fizik 10 6 3 60

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 1 0 100
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
ENERJİ VE HAREKET 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 10 7 3 70

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 1 0 100
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 3 50

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖNÜL SOLMAZ 211 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,115 251,790 6 18 18 40 237

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 15 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 4 7,00 23 7,61 10,74 10,29

Tarih 8 3 2 2,50 31 2,07 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 3 1 2,75 34 3,98 5,35 4,68

Felsefe 8 7 0 7,00 88 2,90 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 2,38 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 17 3 16,25 54 11,33 15,01 14,36

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 13,18 13,56 13,26

Fizik 10 6 2 5,50 55 2,90 3,19 4,52

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,35 2,92 3,48

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 4,05 3,57 4,29

TYT Fen 30 15 8 13,00 43 10,30 9,68 12,28

Toplam: 120 56 23 50,25 42 41,92 46,24 43,91

TYT Türkçe B D A dDabAEe A  D            

Cevap Anahtarı B BBDAAAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCD

TYT Sosyal a  BBbC   A c EAADEEDE E A DAB

Cevap Anahtarı B BADBBECADCAEBCEAADEEDEBEEAADAB

TYT Matematik B    AcAAAdAb DdDBCb BDaAaCEBc

Cevap Anahtarı B BCBEAADAAACAEBDCDBCCCBDEABCEBB

TYT Fen BDE EDbD dA Dca ECdCcc  bBEA E

Cevap Anahtarı B BDEDEDEDAEACDABCECECAACBABEACE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 4 27

Türkçe 30 8 4 27

GİRİŞ 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 2 33
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 1 0 100
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 0 50
SOHBET VE FIKRA 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 0 0 0
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
KONUŞMA 1 0 0 0
ŞİİR 5 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 17 3 57

Tarih 8 3 2 38

1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 8 3 1 38

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 8 7 0 88

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 67

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 16 8 53

Matematik-1 30 16 8 53

Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 1 1 25
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 2 0 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 1 1 50
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 2 1 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 1 67
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 2 1 67
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

TYT Fen 30 15 8 50

Fizik 10 6 2 60

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
ENERJİ VE HAREKET 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 3 50

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 1 0 100
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 3 40

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLLÜ UMUTLU TS 190 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,448 251,790 3 13 13 32 205

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 15 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 3 10,25 34 7,61 10,74 10,29

Tarih 8 1 3 0,25 3 2,07 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 5 0 5,00 63 3,98 5,35 4,68

Felsefe 8 2 2 1,50 19 2,90 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,38 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 11 7 9,25 31 11,33 15,01 14,36

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 13,18 13,56 13,26

Fizik 10 3 3 2,25 23 2,90 3,19 4,52

Kimya 10 8 1 7,75 78 3,35 2,92 3,48

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 4,05 3,57 4,29

TYT Fen 30 18 5 16,75 56 10,30 9,68 12,28

Toplam: 120 57 18 52,50 44 41,92 46,24 43,91

TYT Türkçe B   A  DDbAEeBb  D A  CA      

Cevap Anahtarı B BBDAAAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCD

TYT Sosyal    Bedb  CA B EAdDE b   bAdDA 

Cevap Anahtarı B BADBBECADCAEBCEAADEEDEBEEAADAB

TYT Matematik B Bb AD AA AE DeDBCe B E B EB 

Cevap Anahtarı B BCBEAADAAACAEBDCDBCCCBDEABCEBB

TYT Fen Be D Dd  d CDdBCECECAA BAeEAC 

Cevap Anahtarı B BDEDEDEDAEACDABCECECAACBABEACE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 3 37

Türkçe 30 11 3 37

GİRİŞ 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 1 33
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 1 0 100
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 0 1 0
SOHBET VE FIKRA 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 1 0 100
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
KONUŞMA 1 1 0 100
ŞİİR 5 1 0 20
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 11 7 37

Tarih 8 1 3 13

1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 8 5 0 63

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 8 2 2 25

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 17 3 57

Matematik-1 30 17 3 57

Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 3 0 75
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 1 0 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 0 67
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 1 0 50
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 3 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 1 1 33
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 2 1 67
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

TYT Fen 30 18 5 60

Fizik 10 3 3 30

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 1 0 100
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
ENERJİ VE HAREKET 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 10 8 1 80

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 1 0 100
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 1 70

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HABİBE DOĞRU 147 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,228 251,790 7 19 19 41 240

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 15 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 5 5,75 19 7,61 10,74 10,29

Tarih 8 5 2 4,50 56 2,07 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 4 2 3,50 44 3,98 5,35 4,68

Felsefe 8 5 2 4,50 56 2,90 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 2,38 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 17 7 15,25 51 11,33 15,01 14,36

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 13,18 13,56 13,26

Fizik 10 6 3 5,25 53 2,90 3,19 4,52

Kimya 10 9 1 8,75 88 3,35 2,92 3,48

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,05 3,57 4,29

TYT Fen 30 23 6 21,50 72 10,30 9,68 12,28

Toplam: 120 60 22 54,50 45 41,92 46,24 43,91

TYT Türkçe Bd  A  DcCAEe    D   e  d     

Cevap Anahtarı B BBDAAAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCD

TYT Sosyal  dDBBEbA  AEcaEAADE bEaEbA DA 

Cevap Anahtarı B BADBBECADCAEBCEAADEEDEBEEAADAB

TYT Matematik     Abc  ACAE De BCe B   BCEB 

Cevap Anahtarı B BCBEAADAAACAEBDCDBCCCBDEABCEBB

TYT Fen Ba DcDdDAEAbDABCECECAAaBABEACa

Cevap Anahtarı B BDEDEDEDAEACDABCECECAACBABEACE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 5 23

Türkçe 30 7 5 23

GİRİŞ 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 0 2 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 1 0 100
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 0 0 0
SOHBET VE FIKRA 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 0 0 0
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 1 0
KONUŞMA 1 0 0 0
ŞİİR 5 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 17 7 57

Tarih 8 5 2 63

1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 8 4 2 50

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 8 5 2 63

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 13 4 43

Matematik-1 30 13 4 43

Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 2 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 2 0 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 2 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 2 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 3 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 1 1 33
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 2 1 67
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

TYT Fen 30 23 6 77

Fizik 10 6 3 60

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 1 0 100
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
ENERJİ VE HAREKET 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya 10 9 1 90

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 1 0 100
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 2 80

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ASLAN 221 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,855 251,790 13 34 34 61 340

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 15 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 6 4,50 15 7,61 10,74 10,29

Tarih 8 3 1 2,75 34 2,07 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 6 0 6,00 75 3,98 5,35 4,68

Felsefe 8 3 5 1,75 22 2,90 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,38 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 16 8 14,00 47 11,33 15,01 14,36

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 13,18 13,56 13,26

Fizik 10 2 4 1,00 10 2,90 3,19 4,52

Kimya 10 2 4 1,00 10 3,35 2,92 3,48

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 4,05 3,57 4,29

TYT Fen 30 8 13 4,75 16 10,30 9,68 12,28

Toplam: 120 42 30 34,50 29 41,92 46,24 43,91

TYT Türkçe B D A  DadAEe b         c  a  

Cevap Anahtarı B BBDAAAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCD

TYT Sosyal    BBdC D A BCEAADaEbbacEAcDAd

Cevap Anahtarı B BADBBECADCAEBCEAADEEDEBEEAADAB

TYT Matematik      bD A   E D  BbC BDE BCdB 

Cevap Anahtarı B BCBEAADAAACAEBDCDBCCCBDEABCEBB

TYT Fen B  e Db cbcC d  bCa cc BAddAbE

Cevap Anahtarı B BDEDEDEDAEACDABCECECAACBABEACE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 6 20

Türkçe 30 6 6 20

GİRİŞ 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 2 33
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 1 0 100
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 0 1 0
SOHBET VE FIKRA 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 0 0 0
MAKALE 1 0 0 0
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
KONUŞMA 1 0 0 0
ŞİİR 5 0 1 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 16 8 53

Tarih 8 3 1 38

1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 8 6 0 75

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 8 3 5 38

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 12 3 40

Matematik-1 30 12 3 40

Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 1 0 25
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 1 1 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 1 33
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 2 0 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 3 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

TYT Fen 30 8 13 27

Fizik 10 2 4 20

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 0 1 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
ENERJİ VE HAREKET 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 4 20

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 5 40

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR SENA KOÇ 223 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,250 251,790 5 17 17 39 232

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 15 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 10 9,50 32 7,61 10,74 10,29

Tarih 8 4 1 3,75 47 2,07 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 5 2 4,50 56 3,98 5,35 4,68

Felsefe 8 5 3 4,25 53 2,90 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 2,38 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 18 7 16,25 54 11,33 15,01 14,36

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 13,18 13,56 13,26

Fizik 10 4 1 3,75 38 2,90 3,19 4,52

Kimya 10 3 5 1,75 18 3,35 2,92 3,48

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,05 3,57 4,29

TYT Fen 30 13 10 10,50 35 10,30 9,68 12,28

Toplam: 120 57 29 49,75 41 41,92 46,24 43,91

TYT Türkçe A  DDbAEedbe bCe bCAdAE   BcD 

Cevap Anahtarı A AAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCDBBDA

TYT Sosyal BEC e  BBC*A CAdbEaEeDEEDABbA 

Cevap Anahtarı A BECABADBBCEADCAEDEBEADEEDABEAA

TYT Matematik  D    B  A CEBcBdBEA   AA A  D

Cevap Anahtarı A CDBCCCBDEABCEBBBCBEAADAAACAEBD

TYT Fen DdD  B  D  ECE dbccaeEACdeAaBA

Cevap Anahtarı A DEDAEBDEDECECECACDABBEACEAACBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 10 40

Türkçe 30 12 10 40

Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 0 1 0
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 2 1 67
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 1 50
SOHBET VE FIKRA 1 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 0 1 0
MAKALE 1 0 1 0
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 1 0
KONUŞMA 1 1 0 100
ŞİİR 5 3 0 60
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
GİRİŞ 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 7 60

Tarih 8 4 1 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 8 5 2 63

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 8 5 3 63

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 14 2 47

Matematik-1 30 14 2 47

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 1 0 33
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 1 0 33
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 3 0 75
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 2 1 67
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 1 0 50
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 2 0 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 13 10 43

Fizik 10 4 1 40

Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
ENERJİ VE HAREKET 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 1 0 100
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 3 5 30

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 1 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 4 60

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RİŞAN NAZ TATLI 193 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,433 251,790 11 31 31 57 318

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 15 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih 8 3 4 2,00 25 2,07 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 5 1 4,75 59 3,98 5,35 4,68

Felsefe 8 0 0 0,00 0 2,90 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,38 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 8 5 6,75 23 11,33 15,01 14,36

Matematik-1 30 21 9 18,75 63 13,18 13,56 13,26

Fizik 10 4 5 2,75 28 2,90 3,19 4,52

Kimya 10 4 4 3,00 30 3,35 2,92 3,48

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 4,05 3,57 4,29

TYT Fen 30 12 14 8,50 28 10,30 9,68 12,28

Toplam: 120 41 28 34,00 28 41,92 46,24 43,91

TYT Sosyal edCAa eBcCEAD  E              

Cevap Anahtarı A BECABADBBCEADCAEDEBEADEEDABEAA

TYT Matematik eDBCeb*DEABCdBBBCdEAAbAAACAbcD

Cevap Anahtarı A CDBCCCBDEABCEBBBCBEAADAAACAEBD

TYT Fen aaaAdBDbD dEC CAe ead AddcACBd

Cevap Anahtarı A DEDAEBDEDECECECACDABBEACEAACBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Sosyal 30 8 5 27

Tarih 8 3 4 38

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 8 5 1 63

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 8 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 21 9 70

Matematik-1 30 21 9 70

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 1 67
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 1 2 33
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 3 1 75
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 2 1 67
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 2 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 2 1 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 12 14 40

Fizik 10 4 5 40

Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
ENERJİ VE HAREKET 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 1 0 100
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 4 4 40

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 5 40

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA DEMİR 173 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,598 251,790 14 35 35 62 353

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 15 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 8 11,00 37 7,61 10,74 10,29

Tarih 8 4 4 3,00 38 2,07 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 6 2 5,50 69 3,98 5,35 4,68

Felsefe 8 5 3 4,25 53 2,90 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,38 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 11,33 15,01 14,36

Matematik-1 30 5 10 2,50 8 13,18 13,56 13,26

Fizik 10 1 3 0,25 3 2,90 3,19 4,52

Kimya 10 4 5 2,75 28 3,35 2,92 3,48

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,05 3,57 4,29

TYT Fen 30 10 13 6,75 23 10,30 9,68 12,28

Toplam: 120 48 41 37,75 31 41,92 46,24 43,91

TYT Türkçe cAEDaCAEBBc  eCA  C a   d BBce

Cevap Anahtarı A AAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCDBBDA

TYT Sosyal BECbedDaeCEAcCAEDaaEbDEEDABEAb

Cevap Anahtarı A BECABADBBCEADCAEDEBEADEEDABEAA

TYT Matematik   ada e  A CEc d     a bAbc  D

Cevap Anahtarı A CDBCCCBDEABCEBBBCBEAADAAACAEBD

TYT Fen     Ece b CECdbed dBccAbEAeCBe

Cevap Anahtarı A DEDAEBDEDECECECACDABBEACEAACBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 8 43

Türkçe 30 13 8 43

Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 1 1 50
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 3 1 60
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 2 33
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 1 50
SOHBET VE FIKRA 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 0 1 0
MAKALE 1 1 0 100
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
KONUŞMA 1 1 0 100
ŞİİR 5 0 1 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
GİRİŞ 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 10 67

Tarih 8 4 4 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 8 6 2 75

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 8 5 3 63

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 10 17

Matematik-1 30 5 10 17

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 1 1 33
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 3 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 2 0 67
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 1 1 50
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 1 1 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 10 13 33

Fizik 10 1 3 10

Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
ENERJİ VE HAREKET 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 0 1 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 4 5 40

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE 136 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,695 251,790 10 30 30 56 315

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 15 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 6 10,50 35 7,61 10,74 10,29

Tarih 8 3 4 2,00 25 2,07 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 5 3 4,25 53 3,98 5,35 4,68

Felsefe 8 5 3 4,25 53 2,90 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 2,38 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 11,33 15,01 14,36

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 13,18 13,56 13,26

Fizik 10 2 4 1,00 10 2,90 3,19 4,52

Kimya 10 4 5 2,75 28 3,35 2,92 3,48

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 4,05 3,57 4,29

TYT Fen 30 9 15 5,25 18 10,30 9,68 12,28

Toplam: 120 48 36 39,00 33 41,92 46,24 43,91

TYT Türkçe A  DaCAEBBb  a   C AaA ad B D 

Cevap Anahtarı A AAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCDBBDA

TYT Sosyal eECb bbBcCEbDCAcDEaEbDEaDABEA 

Cevap Anahtarı A BECABADBBCEADCAEDEBEADEEDABEAA

TYT Matematik  cBbC BDE BC B      bc   b   D

Cevap Anahtarı A CDBCCCBDEABCEBBBCBEAADAAACAEBD

TYT Fen Db cbB  e dECabeC dBddAbdcc BA

Cevap Anahtarı A DEDAEBDEDECECECACDABBEACEAACBA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 6 40

Türkçe 30 12 6 40

Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 0 0 0
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 2 1 67
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 0 1 0
SOHBET VE FIKRA 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 0 1 0
MAKALE 1 0 0 0
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
KONUŞMA 1 0 0 0
ŞİİR 5 2 2 40
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
GİRİŞ 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 10 60

Tarih 8 3 4 38

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 8 5 3 63

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 8 5 3 63

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 9 5 30

Matematik-1 30 9 5 30

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 3 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 1 0 25
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 1 0 33
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 2 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 1 0 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 9 15 30

Fizik 10 2 4 20

Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
ENERJİ VE HAREKET 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 0 1 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 4 5 40

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 6 30

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ AVCU 154 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,583 251,790 1 9 9 25 166

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 15 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 6 11,50 38 7,61 10,74 10,29

Tarih 8 2 2 1,50 19 2,07 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 5 2 4,50 56 3,98 5,35 4,68

Felsefe 8 5 2 4,50 56 2,90 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 2,38 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 15 7 13,25 44 11,33 15,01 14,36

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 13,18 13,56 13,26

Fizik 10 3 5 1,75 18 2,90 3,19 4,52

Kimya 10 3 5 1,75 18 3,35 2,92 3,48

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 4,05 3,57 4,29

TYT Fen 30 11 13 7,75 26 10,30 9,68 12,28

Toplam: 120 60 30 52,50 44 41,92 46,24 43,91

TYT Türkçe A aD CAEBc e D A bCAE E a B c 

Cevap Anahtarı A AAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCDBBDA

TYT Sosyal   b B aBBaEAcCA DaaE DEEDA E d

Cevap Anahtarı A BECABADBBCEADCAEDEBEADEEDABEAA

TYT Matematik eDBCC aDE BCEa BCBcAADAAACA  D

Cevap Anahtarı A CDBCCCBDEABCEBBBCBEAADAAACAEBD

TYT Fen aaaAdBe D CEaE ee dc dACEb bBA

Cevap Anahtarı A DEDAEBDEDECECECACDABBEACEAACBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 6 43

Türkçe 30 13 6 43

Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 0 1 0
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 1 33
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 0 0 0
SOHBET VE FIKRA 1 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 1 0 100
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 1 0
KONUŞMA 1 1 0 100
ŞİİR 5 2 1 40
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100
GİRİŞ 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 15 7 50

Tarih 8 2 2 25

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 8 5 2 63

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 8 5 2 63

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 21 4 70

Matematik-1 30 21 4 70

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 1 1 33
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 2 1 67
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 4 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 3 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 2 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 2 0 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 11 13 37

Fizik 10 3 5 30

Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
ENERJİ VE HAREKET 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 1 0 100
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 3 5 30

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 3 50

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULE NUR ORÇAN 187 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,975 251,790 2 12 12 31 199

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 15 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 1 10,75 36 7,61 10,74 10,29

Tarih 8 0 0 0,00 0 2,07 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 4 1 3,75 47 3,98 5,35 4,68

Felsefe 8 0 0 0,00 0 2,90 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,38 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 4 1 3,75 13 11,33 15,01 14,36

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 13,18 13,56 13,26

Fizik 10 4 1 3,75 38 2,90 3,19 4,52

Kimya 10 3 5 1,75 18 3,35 2,92 3,48

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,05 3,57 4,29

TYT Fen 30 13 9 10,75 36 10,30 9,68 12,28

Toplam: 120 50 15 46,25 39 41,92 46,24 43,91

TYT Türkçe B D b  DDCAEB A  D A          

Cevap Anahtarı B BBDAAAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCD

TYT Sosyal            EeCEA              

Cevap Anahtarı B BADBBECADCAEBCEAADEEDEBEEAADAB

TYT Matematik BdBEAAcA ACAEBD  BaC BDEABCEBc

Cevap Anahtarı B BCBEAADAAACAEBDCDBCCCBDEABCEBB

TYT Fen B  D Da  EAb bdec ECb aBABcACE

Cevap Anahtarı B BDEDEDEDAEACDABCECECAACBABEACE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 1 37

Türkçe 30 11 1 37

GİRİŞ 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 3 0 100
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 1 1 50
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 1 0 100
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 0 50
SOHBET VE FIKRA 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 1 0 100
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
KONUŞMA 1 0 0 0
ŞİİR 5 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 4 1 13

Tarih 8 0 0 0

1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 8 4 1 50

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 8 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 22 4 73

Matematik-1 30 22 4 73

Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 4 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 2 1 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 2 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 3 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 1 1 33
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 3 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

TYT Fen 30 13 9 43

Fizik 10 4 1 40

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 1 0 100
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
ENERJİ VE HAREKET 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 5 30

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 3 60

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHR* DAŞKIRAN 208 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,098 251,790 4 16 16 37 225

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 15 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 3 6,25 21 7,61 10,74 10,29

Tarih 8 2 2 1,50 19 2,07 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 6 0 6,00 75 3,98 5,35 4,68

Felsefe 8 2 0 2,00 25 2,90 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,38 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 10 2 9,50 32 11,33 15,01 14,36

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 13,18 13,56 13,26

Fizik 10 4 3 3,25 33 2,90 3,19 4,52

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,35 2,92 3,48

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,05 3,57 4,29

TYT Fen 30 16 8 14,00 47 10,30 9,68 12,28

Toplam: 120 52 15 48,25 40 41,92 46,24 43,91

TYT Türkçe A  DDCAEB be               c  

Cevap Anahtarı A AAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCDBBDA

TYT Sosyal e dA   BBCEA CA DE            

Cevap Anahtarı A BECABADBBCEADCAEDEBEADEEDABEAA

TYT Matematik eDBCC B EABCEBcB   AAD  A AE D

Cevap Anahtarı A CDBCCCBDEABCEBBBCBEAADAAACAEBD

TYT Fen Dd AdBe D dEC CcC dBBEAbEAc BA

Cevap Anahtarı A DEDAEBDEDECECECACDABBEACEAACBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 3 23

Türkçe 30 7 3 23

Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 0 1 0
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 2 0 67
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 0 1 0
SOHBET VE FIKRA 1 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 0 0 0
MAKALE 1 0 0 0
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
KONUŞMA 1 0 0 0
ŞİİR 5 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
GİRİŞ 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 10 2 33

Tarih 8 2 2 25

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 8 6 0 75

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 8 2 0 25

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 19 2 63

Matematik-1 30 19 2 63

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 1 67
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 3 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 3 0 75
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 2 0 67
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 0 67
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 1 0 50
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 3 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 16 8 53

Fizik 10 4 3 40

Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
ENERJİ VE HAREKET 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 1 0 100
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 5 3 50

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 2 70

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA ÇETİN 178 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,890 251,790 8 25 25 49 266

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 15 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 4 11,00 37 7,61 10,74 10,29

Tarih 8 4 1 3,75 47 2,07 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 0 0 0,00 0 3,98 5,35 4,68

Felsefe 8 8 0 8,00 100 2,90 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,38 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 15 4 14,00 47 11,33 15,01 14,36

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 13,18 13,56 13,26

Fizik 10 5 2 4,50 45 2,90 3,19 4,52

Kimya 10 3 4 2,00 20 3,35 2,92 3,48

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 4,05 3,57 4,29

TYT Fen 30 13 9 10,75 36 10,30 9,68 12,28

Toplam: 120 52 24 46,00 38 41,92 46,24 43,91

TYT Türkçe B D AAEDDCAEa b    A C    aa  

Cevap Anahtarı B BBDAAAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCD

TYT Sosyal  d B ECA        ADEEDEBEbAdDAd

Cevap Anahtarı B BADBBECADCAEBCEAADEEDEBEEAADAB

TYT Matematik BC b  D cA Aa DCc da B  ABCdB 

Cevap Anahtarı B BCBEAADAAACAEBDCDBCCCBDEABCEBB

TYT Fen BD DE a AdAdD d ba CA  dABaAbE

Cevap Anahtarı B BDEDEDEDAEACDABCECECAACBABEACE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 4 40

Türkçe 30 12 4 40

GİRİŞ 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 2 0 40
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 2 1 67
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 1 0 100
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 0 1 0
SOHBET VE FIKRA 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 0 0 0
MAKALE 1 1 0 100
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
KONUŞMA 1 0 0 0
ŞİİR 5 0 2 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 15 4 50

Tarih 8 4 1 50

1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 8 0 0 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 8 8 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 12 7 40

Matematik-1 30 12 7 40

Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 2 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 2 1 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 0 33
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 1 0 50
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 2 1 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 1 67
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 1 1 33
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

TYT Fen 30 13 9 43

Fizik 10 5 2 50

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 1 0 100
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
ENERJİ VE HAREKET 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 4 30

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 1 0 100
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 3 50

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YILMAZ 151 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,360 251,790 11 36 36 63 378

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 12 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 14 12,50 42 15,58 10,74 10,29

Tarih 8 7 1 6,75 84 3,75 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 7 1 6,75 84 6,38 5,35 4,68

Felsefe 8 5 3 4,25 53 5,17 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,90 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 19,19 15,01 14,36

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 11,08 13,56 13,26

Toplam: 120 41 26 34,50 29 46,92 46,24 43,91

TYT Türkçe AAbeaCAEedAeaDabCbCAaAdcaDBBDA

Cevap Anahtarı A AAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCDBBDA

TYT Sosyal BdCABADBBCEADCAabEaEADaEDABEAe

Cevap Anahtarı A BECABADBBCEADCAEDEBEADEEDABEAA

TYT Matematik                   bb cA  d  ea

Cevap Anahtarı A CDBCCCBDEABCEBBBCBEAADAAACAEBD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 14 53

Türkçe 30 16 14 53

Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 4 1 80
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 2 33
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 1 50
SOHBET VE FIKRA 1 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 0 1 0
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 1 0
KONUŞMA 1 1 0 100
ŞİİR 5 2 3 40
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
GİRİŞ 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 24 6 80

Tarih 8 7 1 88

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 8 7 1 88

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 8 5 3 63

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 1 6 3

Matematik-1 30 1 6 3

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 1 33
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜLCANKATAN 222 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,873 251,790 9 24 24 47 257

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 12 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 15,58 10,74 10,29

Tarih 8 6 2 5,50 69 3,75 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 8 0 8,00 100 6,38 5,35 4,68

Felsefe 8 7 1 6,75 84 5,17 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,90 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 27 3 26,25 88 19,19 15,01 14,36

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 11,08 13,56 13,26

Toplam: 120 52 12 49,00 41 46,92 46,24 43,91

TYT Türkçe AAEDDCAEeddACDCA aCAEAEaC BBDA

Cevap Anahtarı A AAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCDBBDA

TYT Sosyal BECABeaBBCEADCAEDEaEADEEDABEAA

Cevap Anahtarı A BECABADBBCEADCAEDEBEADEEDABEAA

TYT Matematik     e c     d          AAb    

Cevap Anahtarı A CDBCCCBDEABCEBBBCBEAADAAACAEBD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 5 77

Türkçe 30 23 5 77

Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 4 0 80
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 2 1 67
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 1 50
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 1 0 100
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 1 0
KONUŞMA 1 1 0 100
ŞİİR 5 4 1 80
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100
GİRİŞ 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 27 3 90

Tarih 8 6 2 75

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 8 8 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 8 7 1 88

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 4 7

Matematik-1 30 2 4 7

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 2 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 1 1 50
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
F ZEHRA YAVUZ 109 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,105 251,790 2 3 3 13 98

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 12 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 4 21,00 70 15,58 10,74 10,29

Tarih 8 6 1 5,75 72 3,75 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 7 0 7,00 88 6,38 5,35 4,68

Felsefe 8 8 0 8,00 100 5,17 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,90 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 26 2 25,50 85 19,19 15,01 14,36

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 11,08 13,56 13,26

Toplam: 120 66 8 64,00 53 46,92 46,24 43,91

TYT Türkçe BBD AAEDDbAEBd ACD ACCCAEAEaa 

Cevap Anahtarı B BBDAAAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCD

TYT Sosyal BAeBB CA CAEBCEAADEEDEBEEAeDAB

Cevap Anahtarı B BADBBECADCAEBCEAADEEDEBEEAADAB

TYT Matematik BC  A DAAACAE D DBCe Bb AB  B 

Cevap Anahtarı B BCBEAADAAACAEBDCDBCCCBDEABCEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 4 73

Türkçe 30 22 4 73

GİRİŞ 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 3 0 60
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 3 0 100
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 1 0 100
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 0 0 0
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 1 0 100
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 1 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
KONUŞMA 1 1 0 100
ŞİİR 5 3 2 60
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 26 2 87

Tarih 8 6 1 75

1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 8 7 0 88

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 8 8 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 18 2 60

Matematik-1 30 18 2 60

Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 3 0 75
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 1 0 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 0 67
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 2 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 3 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 0 67
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 2 1 67
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NAR 141 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,995 251,790 12 37 37 64 382

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 12 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 15,58 10,74 10,29

Tarih 8 4 2 3,50 44 3,75 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 7 1 6,75 84 6,38 5,35 4,68

Felsefe 8 4 4 3,00 38 5,17 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,90 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 19,19 15,01 14,36

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 11,08 13,56 13,26

Fizik 10 1 0 1,00 10 1,75 3,19 4,52

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,50 2,92 3,48

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 3,12 3,57 4,29

TYT Fen 30 1 0 1,00 3 6,38 9,68 12,28

Toplam: 120 38 23 32,25 27 46,92 46,24 43,91

TYT Türkçe Bcc eA DabcE adAaDCA CCAE Ea  

Cevap Anahtarı B BBDAAAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCD

TYT Sosyal B  BeEbAbCAEBCEAcDEdDaaEEAADAB

Cevap Anahtarı B BADBBECADCAEBCEAADEEDEBEEAADAB

TYT Matematik aCc e   e b   D            dB 

Cevap Anahtarı B BCBEAADAAACAEBDCDBCCCBDEABCEBB

TYT Fen B                             

Cevap Anahtarı B BDEDEDEDAEACDABCECECAACBABEACE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 10 43

Türkçe 30 13 10 43

GİRİŞ 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 1 1 20
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 0 2 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 0 2 0
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 1 0 100
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 1 50
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 1 0 100
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
KONUŞMA 1 1 0 100
ŞİİR 5 2 1 40
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 21 7 70

Tarih 8 4 2 50

1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 8 7 1 88

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 8 4 4 50

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 6 10

Matematik-1 30 3 6 10

Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 3 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 1 1 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 1 0 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

TYT Fen 30 1 0 3

Fizik 10 1 0 10

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
ENERJİ VE HAREKET 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE Ç ÇEK 210 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,850 251,790 7 22 22 45 248

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 12 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 8 13,00 43 15,58 10,74 10,29

Tarih 8 4 3 3,25 41 3,75 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 5 3 4,25 53 6,38 5,35 4,68

Felsefe 8 7 1 6,75 84 5,17 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,90 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 21 8 19,00 63 19,19 15,01 14,36

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 11,08 13,56 13,26

Toplam: 120 49 20 44,00 37 46,92 46,24 43,91

TYT Türkçe AA eDdAEedbe DCA  CAEAEaa B D 

Cevap Anahtarı A AAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCDBBDA

TYT Sosyal BdCdB eBcCEAcCAbDEaEADEEDAaEAA

Cevap Anahtarı A BECABADBBCEADCAEDEBEADEEDABEAA

TYT Matematik    bd BD A CdB      ADAAAdAE D

Cevap Anahtarı A CDBCCCBDEABCEBBBCBEAADAAACAEBD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 8 50

Türkçe 30 15 8 50

Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 1 0 20
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 2 1 67
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 1 50
SOHBET VE FIKRA 1 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 1 0 100
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
KONUŞMA 1 1 0 100
ŞİİR 5 3 2 60
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100
GİRİŞ 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 21 8 70

Tarih 8 4 3 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 8 5 3 63

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 8 7 1 88

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 13 4 43

Matematik-1 30 13 4 43

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 1 1 33
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 1 1 33
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 1 1 33
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 1 1 50
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 3 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER ARSLAN 157 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,150 251,790 8 23 23 46 254

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 12 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 7 12,25 41 15,58 10,74 10,29

Tarih 8 3 3 2,25 28 3,75 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 5 1 4,75 59 6,38 5,35 4,68

Felsefe 8 5 2 4,50 56 5,17 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 3,90 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 19,19 15,01 14,36

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 11,08 13,56 13,26

Toplam: 120 45 21 39,75 33 46,92 46,24 43,91

TYT Türkçe B D AA a CAdedA  DCA aCAc EaC 

Cevap Anahtarı B BBDAAAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCD

TYT Sosyal e  BeEbA CAdB EAbDEbDE Eb dDAd

Cevap Anahtarı B BADBBECADCAEBCEAADEEDEBEEAADAB

TYT Matematik B   ccD AACd  DCcBCeCBDE  CEB 

Cevap Anahtarı B BCBEAADAAACAEBDCDBCCCBDEABCEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 7 47

Türkçe 30 14 7 47

GİRİŞ 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 1 0 20
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 1 33
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 0 1 0
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 2 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 1 0 100
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 1 0
KONUŞMA 1 1 0 100
ŞİİR 5 3 1 60
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 15 9 50

Tarih 8 3 3 38

1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 8 5 1 63

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 8 5 2 63

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 33

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 16 5 53

Matematik-1 30 16 5 53

Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 1 1 25
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 2 0 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 1 33
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 2 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 1 1 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 0 67
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 2 1 67
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHARREM DEMİR 137 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,933 251,790 4 14 14 34 216

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 12 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 6 14,50 48 15,58 10,74 10,29

Tarih 8 2 5 0,75 9 3,75 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 7 0 7,00 88 6,38 5,35 4,68

Felsefe 8 6 1 5,75 72 5,17 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 3,90 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 19,19 15,01 14,36

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 11,08 13,56 13,26

Toplam: 120 49 16 45,00 38 46,92 46,24 43,91

TYT Türkçe B D A  eDCAEBabe DCA  CAcAEaC 

Cevap Anahtarı B BBDAAAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCD

TYT Sosyal *d BeEbb CAEBCEAADEEDa EbeeDA 

Cevap Anahtarı B BADBBECADCAEBCEAADEEDEBEEAADAB

TYT Matematik BCB cADA  CA  DCDBCC B E      

Cevap Anahtarı B BCBEAADAAACAEBDCDBCCCBDEABCEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 6 53

Türkçe 30 16 6 53

GİRİŞ 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 3 0 100
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 0 1 0
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 1 50
SOHBET VE FIKRA 1 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 1 0 100
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
KONUŞMA 1 1 0 100
ŞİİR 5 4 1 80
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 17 9 57

Tarih 8 2 5 25

1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 8 7 0 88

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 8 6 1 75

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 33

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 16 1 53

Matematik-1 30 16 1 53

Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 2 1 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 1 0 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 1 0 50
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 2 0 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 0 67
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 3 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RASİM KIZILASLA 444 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,905 251,790 6 21 21 44 246

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 12 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 8 14,00 47 15,58 10,74 10,29

Tarih 8 3 3 2,25 28 3,75 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 7 0 7,00 88 6,38 5,35 4,68

Felsefe 8 4 2 3,50 44 5,17 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 3,90 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 16 8 14,00 47 19,19 15,01 14,36

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 11,08 13,56 13,26

Toplam: 120 47 22 41,50 35 46,92 46,24 43,91

TYT Türkçe BBcAAAaDabAEedA  DCA aCA  EeC 

Cevap Anahtarı B BBDAAAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCD

TYT Sosyal e  BeEbA CAEBCEAbDEd E Eb dDAa

Cevap Anahtarı B BADBBECADCAEBCEAADEEDEBEEAADAB

TYT Matematik B   ccD A Ce   CcBCeCBDEABCdB 

Cevap Anahtarı B BCBEAADAAACAEBDCDBCCCBDEABCEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 8 53

Türkçe 30 16 8 53

GİRİŞ 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 3 1 60
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 0 3 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 1 0 100
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 2 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 1 0 100
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 1 0
KONUŞMA 1 1 0 100
ŞİİR 5 3 1 60
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 16 8 53

Tarih 8 3 3 38

1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 8 7 0 88

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 8 4 2 50

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 33

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 15 6 50

Matematik-1 30 15 6 50

Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 2 1 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 1 1 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 1 33
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 1 0 50
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 3 0 100
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 2 1 67
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA KARABIYIK 138 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,250 251,790 3 10 10 28 186

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 12 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 15,58 10,74 10,29

Tarih 8 4 3 3,25 41 3,75 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 6 2 5,50 69 6,38 5,35 4,68

Felsefe 8 7 1 6,75 84 5,17 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,90 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 23 6 21,50 72 19,19 15,01 14,36

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 11,08 13,56 13,26

Toplam: 120 57 22 51,50 43 46,92 46,24 43,91

TYT Türkçe BcDAAA ebCAEeBAeCDCACeCAEAEaa 

Cevap Anahtarı B BBDAAAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCD

TYT Sosyal Bd BeEeAcCAEBCEbcDEEDEBEEAADAB

Cevap Anahtarı B BADBBECADCAEBCEAADEEDEBEEAADAB

TYT Matematik  C  A DbAAb dBDbDBCd eb ABCdB 

Cevap Anahtarı B BCBEAADAAACAEBDCDBCCCBDEABCEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 8 67

Türkçe 30 20 8 67

GİRİŞ 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 2 1 40
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 2 33
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 0 1 0
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 2 0 100
SOHBET VE FIKRA 1 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 1 0 100
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 1 0
KONUŞMA 1 1 0 100
ŞİİR 5 3 2 60
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 23 6 77

Tarih 8 4 3 50

1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 8 6 2 75

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 8 7 1 88

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 14 8 47

Matematik-1 30 14 8 47

Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 2 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 2 1 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 1 33
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 1 1 50
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 1 1 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 3 2 1 67
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 1 2 33
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA PAKKAN 194 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,015 251,790 5 15 15 35 219

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 12 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 15,58 10,74 10,29

Tarih 8 4 4 3,00 38 3,75 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 7 1 6,75 84 6,38 5,35 4,68

Felsefe 8 7 1 6,75 84 5,17 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,90 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 19,19 15,01 14,36

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 11,08 13,56 13,26

Toplam: 120 54 19 49,25 41 46,92 46,24 43,91

TYT Türkçe AAEDDCAEaddACDCAeaCAdAEaCcBBDA

Cevap Anahtarı A AAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCDBBDA

TYT Sosyal BEdABeadBCEAbCAEDEaEADEEDABEAe

Cevap Anahtarı A BECABADBBCEADCAEDEBEADEEDABEAA

TYT Matematik CcBCeCcDEABC             b    

Cevap Anahtarı A CDBCCCBDEABCEBBBCBEAADAAACAEBD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 8 73

Türkçe 30 22 8 73

Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 4 1 80
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 2 1 67
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 1 50
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 1 0 100
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 1 0
TİYATRO 1 0 1 0
KONUŞMA 1 1 0 100
ŞİİR 5 4 1 80
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
GİRİŞ 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 23 7 77

Tarih 8 4 4 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 8 7 1 88

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 8 7 1 88

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 9 4 30

Matematik-1 30 9 4 30

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 3 0 100
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 1 2 33
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 1 0 25
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 1 0 33
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA İŞAL 172 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,240 251,790 1 1 1 3 42

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 12 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 15,58 10,74 10,29

Tarih 8 6 2 5,50 69 3,75 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 8 0 8,00 100 6,38 5,35 4,68

Felsefe 8 5 3 4,25 53 5,17 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,90 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 19,19 15,01 14,36

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 11,08 13,56 13,26

Toplam: 120 74 14 70,50 59 46,92 46,24 43,91

TYT Türkçe AAaDDCAaBBeAeDCACCCAEcEBCDBcDA

Cevap Anahtarı A AAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCDBBDA

TYT Sosyal BECABeaBBCEADCAEDaaEdDEEDAaEAA

Cevap Anahtarı A BECABADBBCEADCAEDEBEADEEDABEAA

TYT Matematik CDaCCCBDEABCEBdBCB AADAAACAE D

Cevap Anahtarı A CDBCCCBDEABCEBBBCBEAADAAACAEBD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 6 80

Türkçe 30 24 6 80

Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 3 2 60
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 1 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 3 0 100
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 1 50
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 1 0 100
MAKALE 1 1 0 100
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 1 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
KONUŞMA 1 1 0 100
ŞİİR 5 4 1 80
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100
GİRİŞ 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 24 6 80

Tarih 8 6 2 75

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 8 8 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 8 5 3 63

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 26 2 87

Matematik-1 30 26 2 87

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 3 0 100
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 2 1 67
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 4 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 3 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 2 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 3 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 06.DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KAMALAK 169 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,383 251,790 10 27 27 52 292

Puanı Hesaplanan: 39 39 68 535

Katılımlar: 12 39 39 68 549

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 4 7,00 23 15,58 10,74 10,29

Tarih 8 4 3 3,25 41 3,75 2,81 2,50

Coğrafya-1 8 5 1 4,75 59 6,38 5,35 4,68

Felsefe 8 3 5 1,75 22 5,17 3,82 3,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 3,90 3,03 3,41

TYT Sosyal 30 14 12 11,00 37 19,19 15,01 14,36

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 11,08 13,56 13,26

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,75 3,19 4,52

Kimya 10 4 4 3,00 30 1,50 2,92 3,48

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,12 3,57 4,29

TYT Fen 30 15 13 11,75 39 6,38 9,68 12,28

Toplam: 120 50 33 41,75 35 46,92 46,24 43,91

TYT Türkçe b   DCAEB dA ed           B D 

Cevap Anahtarı A AAEDDCAEBBAACDCACCCAEAEBCDBBDA

TYT Sosyal BEdAdc BcCEA  AEbaaEbDEaDAeb e

Cevap Anahtarı A BECABADBBCEADCAEDEBEADEEDABEAA

TYT Matematik       B     dBcBCBEbbDAAACA  D

Cevap Anahtarı A CDBCCCBDEABCEBBBCBEAADAAACAEBD

TYT Fen bdDAEBebbaCECdCe  baBEAdEAAbBe

Cevap Anahtarı A DEDAEBDEDECECECACDABBEACEAACBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 4 27

Türkçe 30 8 4 27

Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 1 1 50
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 5 0 0 0
ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) 1 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 3 0 100
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 0 2 0
SOHBET VE FIKRA 1 1 0 100
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER 1 0 1 0
MAKALE 1 0 0 0
Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
KONUŞMA 1 0 0 0
ŞİİR 5 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
GİRİŞ 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 14 12 47

Tarih 8 4 3 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 8 5 1 63

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 8 3 5 38

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 33

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 13 4 43

Matematik-1 30 13 4 43

Trigonometrik Fonksiyonlar 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 3 1 0 33
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 2 1 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 1 1 33
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2 2 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3 2 0 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 15 13 50

Fizik 10 4 6 40

Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
ENERJİ VE HAREKET 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Noktasal yük için elektrik alanı açıklar 1 0 1 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 4 4 40

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0
Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 3 70

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
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