
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE İMAM HATİP LİSESİ 21-22 Yanıt Yayınları TYT Deneme-4 TG 8542 1193 146 28

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 24.53 11.01 21.78 11.89 4.36 10.80 14.60 4.39 13.50 6.30 4.18 5.25 57.32 23.94 51.33 264.872

İl Ortalaması 27.12 9.62 24.72 13.20 3.88 12.23 19.35 4.53 18.21 8.29 4.39 7.19 67.96 22.42 62.35 302.722
Okul Ortalaması 26.79 10.64 24.12 13.21 3.50 12.34 12.79 4.61 11.63 4.82 4.64 3.66 57.61 23.39 51.76 264.395

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - SEFANUR YİĞİT 0 / 0 36 4 35.00 15 3 14.25 28 3 27.25 15 4 14.00 94.00 14.00 90.50 398.508 857 209 1 1
2 48 - CENNET KÖSE 12 / C 36 3 35.25 17 3 16.25 17 4 16.00 4 0 4.00 74.00 10.00 71.50 328.602 2235 471 2 2
3 0 - FATİH TAŞKIRAN 0 / 0 30 9 27.75 13 6 11.50 19 3 18.25 12 3 11.25 74.00 21.00 68.75 324.332 2332 487 3 3
4 0 - EBRAR SAYGILI 0 / 0 31 9 28.75 15 5 13.75 17 3 16.25 12 8 10.00 75.00 25.00 68.75 322.488 2367 492 4 4
5 0 - ENES BAZ 0 / 0 30 9 27.75 17 3 16.25 17 3 16.25 2 0 2.00 66.00 15.00 62.25 299.002 2963 616 6 5
6 0 - ZEYNEP GÜL 12 / B 31 6 29.50 12 2 11.50 12 2 11.50 8 6 6.50 63.00 16.00 59.00 288.140 3255 657 7 6
7 56 - ÖZLEM BOZDAĞ 12 / C 36 4 35.00 14 5 12.75 11 2 10.50 0 0 0.00 61.00 11.00 58.25 282.793 3399 688 8 7
8 0 - RÜVEYDA KILINÇ 12 / A 33 7 31.25 9 8 7.00 11 3 10.25 10 6 8.50 63.00 24.00 57.00 282.330 3409 689 9 8
9 87 - FATMAGÜL GÜNEŞ 12 / A 26 14 22.50 14 3 13.25 18 3 17.25 4 7 2.25 62.00 27.00 55.25 278.020 3549 711 12 9

10 0 - TUBA GÜL 12 / B 28 11 25.25 14 2 13.50 11 2 10.50 8 9 5.75 61.00 24.00 55.00 274.518 3654 728 13 10
11 0 - ÖZCAN 0 / 0 24 16 20.00 10 1 9.75 16 7 14.25 11 9 8.75 61.00 33.00 52.75 271.090 3750 739 14 11
12 18 - İREM SULTANKALKAN 12 / D 26 14 22.50 15 5 13.75 14 6 12.50 4 1 3.75 59.00 26.00 52.50 267.100 3870 765 15 12
13 102 - RABİYE YİĞİT 12 / D 26 12 23.00 16 1 15.75 15 6 13.50 0 0 0.00 57.00 19.00 52.25 265.363 3939 773 16 13
14 0 - TÜLAY ERDOĞAN 12 / B 28 10 25.50 13 3 12.25 13 5 11.75 5 10 2.50 59.00 28.00 52.00 264.823 3957 777 17 14
15 0 - GÜLÇİN AKTOP 12 / A 21 11 18.25 12 6 10.50 18 11 15.25 8 9 5.75 59.00 37.00 49.75 261.118 4075 795 19 15
16 77 - NİSA ORÇAN 12 / D 30 9 27.75 16 3 15.25 9 6 7.50 0 2 -0.50 55.00 20.00 50.00 254.697 4301 817 24 16
17 20 - KİFAYET AKSU 12 / B 27 13 23.75 12 5 10.75 11 4 10.00 7 12 4.00 57.00 34.00 48.50 253.508 4339 826 25 17
18 22 - SELİN POLAT 12 / D 28 12 25.00 15 4 14.00 11 6 9.50 1 3 0.25 55.00 25.00 48.75 252.332 4388 831 26 18
19 100 - HÜLYA 12 / A 25 11 22.25 15 2 14.50 10 6 8.50 5 7 3.25 55.00 26.00 48.50 251.963 4404 832 27 19
20 83 - NİSA SÜT 12 / B 19 20 14.00 14 3 13.25 17 8 15.00 4 7 2.25 54.00 38.00 44.50 242.960 4732 879 33 20
21 21 - NURR GÜNEŞ 12 / D 28 11 25.25 14 4 13.00 8 5 6.75 0 0 0.00 50.00 20.00 45.00 238.985 4865 886 35 21
22 78 - NAZLI ÇAĞLAYAN 12 / D 29 11 26.25 15 3 14.25 5 5 3.75 0 1 -0.25 49.00 20.00 44.00 233.880 5016 901 36 22
23 92 - MÜCELLA ÇAM 12 / D 26 10 23.50 14 4 13.00 5 1 4.75 0 2 -0.50 45.00 17.00 40.75 224.305 5353 938 43 23
24 0 - A EREN DMR 0 / 0 11 3 10.25 5 0 5.00 18 9 15.75 9 11 6.25 43.00 23.00 37.25 222.938 5401 941 44 24
25 0 - SENA AKILLI 0 / 0 24 11 21.25 14 2 13.50 4 9 1.75 3 7 1.25 45.00 29.00 37.75 213.703 5758 977 50 25
26 74 - İLAYDA 12 / C 24 16 20.00 12 4 11.00 6 4 5.00 0 0 0.00 42.00 24.00 36.00 209.930 5902 993 56 26
27 0 - SABRİ CEVİZ 12 / A 16 17 11.75 7 3 6.25 14 3 13.25 3 6 1.50 40.00 29.00 32.75 205.558 6061 1013 63 27
28 105 - LEYLA KURT 12 / D 21 15 17.25 11 5 9.75 3 0 3.00 0 0 0.00 35.00 20.00 30.00 190.067 6586 1060 78 28


