
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - SAY SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE İMAM HATİP LİSESİ 21-22 Yanıt Yayınları 11. Sınıf Deneme-2 1571 695 217 40

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAY EA SÖZ

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan
Genel Ortalama 8.40 7.23 6.59 9.24 6.59 7.59 6.49 4.97 5.25 5.07 5.43 3.71 29.20 24.23 23.15 184.667 195.670 200.823

İl Ortalaması 9.71 6.06 8.19 10.52 5.67 9.10 8.43 4.09 7.40 6.59 5.12 5.32 35.25 20.95 30.01 213.090 223.955 227.690
Okul Ortalaması 7.67 6.15 6.14 11.32 5.62 9.92 7.53 5.50 6.15 5.15 7.20 3.35 31.68 24.48 25.56 190.777 204.793 213.084

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAY EA SÖZ Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 204 - MİSLİNA DEMİRDÖĞEN 11 / B 12 1 11.75 9 1 8.75 15 2 14.50 7 3 6.25 43.00 7.00 41.25 267.150 282.250 269.600 220 168 1 1
2 208 - ZEHRA DAŞKIRAN 11 / B 13 4 12.00 12 7 10.25 14 4 13.00 8 11 5.25 47.00 26.00 40.50 257.450 278.300 272.250 259 197 2 2
3 195 - GİZEM İŞAL 11 / B 3 5 1.75 8 2 7.50 14 2 13.50 13 7 11.25 38.00 16.00 34.00 254.250 228.850 215.650 268 202 3 3
4 223 - NUR SENA KOÇ 11 / B 14 3 13.25 15 8 13.00 9 3 8.25 7 6 5.50 45.00 20.00 40.00 242.650 268.700 279.150 307 227 4 4
5 211 - GÖNÜL SOLMAZ 11 / B 11 3 10.25 8 4 7.00 11 9 8.75 9 12 6.00 39.00 28.00 32.00 226.450 237.000 233.150 400 279 6 5
6 187 - ŞULE NUR ORÇAN 11 / B 7 6 5.50 12 4 11.00 10 4 9.00 8 4 7.00 37.00 18.00 32.50 226.000 227.500 231.900 403 281 7 6
7 180 - BERAT TAŞ 11 / A 9 9 6.75 14 5 12.75 13 10 10.50 7 14 3.50 43.00 38.00 33.50 222.700 240.950 245.900 419 291 8 7
8 155 - TURGAY ERGÜVEN 11 / A 2 0 2.00 15 4 14.00 7 4 6.00 10 5 8.75 34.00 13.00 30.75 214.050 205.500 223.100 461 313 11 8
9 193 - RİŞAN NAZ TATLI 11 / B 0 0 0.00 5 3 4.25 9 7 7.25 14 8 12.00 28.00 18.00 23.50 212.450 176.750 170.150 465 315 12 9

10 138 - SEMANUR KARABIYIK 11 / C 13 7 11.25 17 7 15.25 10 6 8.50 0 0 0.00 40.00 20.00 35.00 212.400 255.450 270.300 467 316 13 10
11 178 - ZELİHA ÇETİN 11 / B 6 4 5.00 9 4 8.00 11 4 10.00 7 9 4.75 33.00 21.00 27.75 211.650 216.100 211.700 474 323 14 11
12 109 - F Z E H R A Y A V U Z 0 / 0 16 6 14.50 21 4 20.00 5 2 4.50 0 0 0.00 42.00 12.00 39.00 210.700 266.600 300.700 476 324 15 12
13 212 - İSMAİL KILILI 11 / A 4 5 2.75 15 6 13.50 7 3 6.25 10 10 7.50 36.00 24.00 30.00 210.050 206.800 222.750 482 327 16 13
14 147 - HABİ E DOĞRU 11 / B 7 3 6.25 14 7 12.25 4 8 2.00 12 8 10.00 37.00 26.00 30.50 209.300 203.750 226.300 484 328 17 14
15 129 - MEHMET TOY 0 / 0 6 7 4.25 12 4 11.00 10 7 8.25 6 4 5.00 34.00 22.00 28.50 207.150 212.700 218.750 496 336 19 15
16 175 - YAŞAR TURANAKI 0 / 0 8 17 3.75 13 6 11.50 10 12 7.00 8 7 6.25 39.00 42.00 28.50 206.550 207.350 217.250 502 338 20 16
17 171 - ÖKKEŞ KÜMPERLİ 11 / A 7 7 5.25 12 5 10.75 11 7 9.25 5 10 2.50 35.00 29.00 27.75 201.750 217.700 221.000 520 350 21 17
18 145 - SELÇUK KARA 11 / A 0 0 0.00 16 9 13.75 8 4 7.00 10 15 6.25 34.00 28.00 27.00 199.050 194.300 209.150 537 359 23 18
19 210 - GAMZE ÇİÇEK 11 / C 13 4 12.00 16 7 14.25 7 5 5.75 0 0 0.00 36.00 16.00 32.00 197.950 241.450 260.150 544 363 26 19
20 215 - ALİ KUNCAN 11 / A 6 10 3.50 14 5 12.75 12 10 9.50 5 15 1.25 37.00 40.00 27.00 194.750 213.500 220.650 561 369 27 20
21 222 - AYŞE GÜL CANKATAN 11 / C 19 3 18.25 19 4 18.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 38.00 8.00 36.00 193.050 254.800 294.950 573 377 30 21
22 136 - SUDE BAYIR 11 / B 8 6 6.50 14 7 12.25 10 4 9.00 3 13 -0.25 35.00 30.00 27.50 192.550 222.400 229.550 575 378 31 22
23 157 - HACER ARSLAN 11 / C 16 4 15.00 12 7 10.25 4 6 2.50 1 0 1.00 33.00 17.00 28.75 187.400 229.300 246.350 617 391 33 23
24 221 - ZEYNEP S N 11 / B 6 3 5.25 11 5 9.75 4 4 3.00 7 3 6.25 28.00 15.00 24.25 186.250 188.250 203.100 628 396 34 24
25 137 - MUHARREM DEMİR 0 / 0 8 8 6.00 16 5 14.75 7 7 5.25 0 0 0.00 31.00 20.00 26.00 177.050 207.950 228.850 701 428 39 25
26 218 - EBRAR AÇIKGÖZ 11 / B 14 6 12.50 7 10 4.50 6 7 4.25 3 12 0.00 30.00 35.00 21.25 171.950 204.850 205.400 741 445 44 26
27 214 - ABDULLAH GÖZÜ AÇIK 11 / A 6 16 2.00 9 8 7.00 11 10 8.50 4 13 0.75 30.00 47.00 18.25 170.350 180.600 177.300 755 452 46 27
28 219 - BEYZA KARSU 0 / 0 5 8 3.00 9 11 6.25 5 4 4.00 7 9 4.75 26.00 32.00 18.00 169.350 167.300 172.250 763 455 47 28
29 169 - ZEYNEPAY KAMALAK 11 / B 6 8 4.00 10 9 7.75 6 5 4.75 5 9 2.75 27.00 31.00 19.25 168.800 177.550 184.150 769 457 48 29
30 154 - SUDE NAZ AVCU 11 / B 7 8 5.00 10 7 8.25 3 5 1.75 6 7 4.25 26.00 27.00 19.25 164.900 171.350 185.650 807 469 54 30
31 142 - METE YEDİPINAR 0 / 0 7 8 5.00 14 5 12.75 5 3 4.25 0 0 0.00 26.00 16.00 22.00 164.450 190.750 209.450 811 471 55 31
32 198 - MEHMET SOYLU 11 / C 9 13 5.75 15 9 12.75 4 2 3.50 0 0 0.00 28.00 24.00 22.00 162.800 190.750 211.100 830 477 59 32
33 173 - RUMEYSA DEMİR 11 / B 10 10 7.50 15 10 12.50 4 12 1.00 6 19 1.25 35.00 51.00 22.25 161.150 188.400 213.700 841 479 60 33
34 444 - RASİM KIZILASLAN 11 / C 6 9 3.75 13 8 11.00 6 8 4.00 0 0 0.00 25.00 25.00 18.75 155.600 177.050 192.450 889 492 66 34
35 192 - MUSTAFA OKUMUŞ 11 / A 6 7 4.25 10 5 8.75 2 6 0.50 5 4 4.00 23.00 22.00 17.50 155.400 161.650 179.800 890 493 67 35
36 144 - TAHA AÇIKGÖZ 0 / 0 4 9 1.75 0 0 0.00 8 7 6.25 3 12 0.00 15.00 28.00 8.00 139.350 143.200 129.450 1062 557 108 36
37 190 - GÜLLÜ UMUTLU 11 / B 8 9 5.75 4 1 3.75 3 8 1.00 3 8 1.00 18.00 26.00 11.50 136.700 150.450 156.500 1101 568 118 37
38 123 - KENAN YILDIZ 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 8 1 7.75 1 8 -1.00 9.00 9.00 6.75 136.450 139.850 122.800 1105 569 119 38
39 186 - HAKAN ÖZBEK 11 / A 5 10 2.50 8 12 5.00 7 4 6.00 0 13 -3.25 20.00 39.00 10.25 132.850 155.400 153.200 1148 585 130 39
40 131 - OSMAN ESAT BAĞCI 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 1 3 0.25 6 10 3.50 7.00 13.00 3.75 120.250 108.350 107.800 1308 637 174 40


