
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE İMAM HATİP LİSESİ 21-22 Yanıt Yayınları 10. Sınıf Deneme-2 4435 1163 283 84

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.29 9.32 7.96 14.90 7.14 13.11 7.37 4.17 6.32 9.84 7.34 8.00 42.39 27.97 35.40 241.582

İl Ortalaması 10.05 9.15 7.76 15.26 7.07 13.49 8.92 3.96 7.93 11.16 7.13 9.37 45.38 27.32 38.55 254.212
Okul Ortalaması 8.99 9.38 6.64 15.35 7.18 13.55 7.37 4.74 6.18 10.26 7.76 8.32 41.96 29.06 34.70 238.798

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - İKRA NUR KEKLİK 0 / 0 17 5 15.75 18 3 17.25 15 1 14.75 14 4 13.00 64.00 13.00 60.75 343.000 386 172 1 1
2 301 - GÜL Y YILMAZ 10 / B 17 6 15.50 21 4 20.00 13 3 12.25 14 7 12.25 65.00 20.00 60.00 340.000 417 179 2 2
3 238 - D FURKAN ARAZ 10 / A 14 6 12.50 19 5 17.75 14 1 13.75 16 5 14.75 63.00 17.00 58.75 335.000 460 190 3 3
4 261 - RAHMETULLAHDÜĞER 10 / A 12 6 10.50 18 6 16.50 13 1 12.75 19 3 18.25 62.00 16.00 58.00 332.000 498 207 4 4
5 281 - BİLGEE ÖZYIPTICI 10 / B 11 6 9.50 18 7 16.25 17 4 16.00 17 6 15.50 63.00 23.00 57.25 329.000 532 220 5 5
6 235 - ALİ KAYA 10 / A 11 9 8.75 17 8 15.00 20 2 19.50 14 8 12.00 62.00 27.00 55.25 321.000 631 247 6 6
7 274 - HİLAL GÜLSEVER 10 / C 9 9 6.75 18 7 16.25 18 1 17.75 15 6 13.50 60.00 23.00 54.25 317.000 691 261 7 7
8 280 - MELİKE ÇOMRUK 10 / B 12 8 10.00 18 4 17.00 13 3 12.25 14 7 12.25 57.00 22.00 51.50 306.000 885 314 8 8
9 260 - FATMA EKİCİ 10 / B 13 6 11.50 17 7 15.25 13 7 11.25 12 10 9.50 55.00 30.00 47.50 290.000 1210 389 9 9

10 233 - MUHAMETTALİDERELİ 10 / A 14 6 12.50 16 7 14.25 9 1 8.75 14 8 12.00 53.00 22.00 47.50 290.000 1210 389 9 9
11 240 - HURİ ŞAN SARI F I 10 / C 11 7 9.25 13 6 11.50 13 5 11.75 16 9 13.75 53.00 27.00 46.25 285.000 1309 415 11 11
12 285 - NİSANUR DELİCE 10 / B 16 9 13.75 22 3 21.25 6 6 4.50 9 10 6.50 53.00 28.00 46.00 284.000 1326 419 12 12
13 384 - MENAR R ABBUD D 10 / C 15 10 12.50 19 4 18.00 6 2 5.50 12 9 9.75 52.00 25.00 45.75 283.000 1361 425 13 13
14 160 - SÜMEYYE SÜTSÜT 10 / B 10 12 7.00 19 3 18.25 8 1 7.75 13 2 12.50 50.00 18.00 45.50 282.000 1392 436 14 14
15 191 - N YAĞMUR SADIK 10 / C 12 8 10.00 16 7 14.25 11 7 9.25 14 9 11.75 53.00 31.00 45.25 281.000 1408 440 15 15
16 290 - RUKİYE NAZ 10 / C 12 9 9.75 15 10 12.50 10 4 9.00 14 3 13.25 51.00 26.00 44.50 278.000 1482 455 16 16
17 257 - SUDE NUR KAPLANN 0 / 0 7 11 4.25 18 7 16.25 12 4 11.00 15 8 13.00 52.00 30.00 44.50 278.000 1482 455 16 16
18 279 - NAZLI AKKURTT 10 / B 12 7 10.25 14 8 12.00 11 4 10.00 14 7 12.25 51.00 26.00 44.50 278.000 1482 455 16 16
19 0 - ELİF KARAKIZ 10 / C 11 8 9.00 17 7 15.25 10 1 9.75 12 9 9.75 50.00 25.00 43.75 275.000 1546 470 19 19
20 241 - MELİKE CEVİZ 10 / B 14 9 11.75 19 4 18.00 5 0 5.00 10 6 8.50 48.00 19.00 43.25 273.000 1592 477 20 20
21 273 - ASLI GÖKKAYA 10 / B 14 6 12.50 14 8 12.00 11 8 9.00 12 10 9.50 51.00 32.00 43.00 272.000 1615 484 21 21
22 237 - MURAT MELİHKIR 10 / A 13 4 12.00 16 8 14.00 8 5 6.75 12 8 10.00 49.00 25.00 42.75 271.000 1633 489 22 22
23 246 - ASİYE YÜKSEK 10 / C 7 10 4.50 17 6 15.50 10 6 8.50 16 8 14.00 50.00 30.00 42.50 270.000 1650 493 23 23
24 254 - ESMA K AK M 10 / B 11 4 10.00 18 5 16.75 7 4 6.00 11 8 9.00 47.00 21.00 41.75 267.000 1708 509 24 24
25 113 - YAĞMUR ÖZER S 10 / B 9 8 7.00 17 6 15.50 8 4 7.00 14 8 12.00 48.00 26.00 41.50 266.000 1727 513 25 25
26 220 - HACI EYÜP BIYIKLI 10 / A 9 6 7.50 21 4 20.00 8 5 6.75 9 7 7.25 47.00 22.00 41.50 266.000 1727 513 25 25
27 277 - ALİ SAMETC ÇELİK 10 / A 6 15 2.25 19 5 17.75 9 7 7.25 15 7 13.25 49.00 34.00 40.50 262.000 1811 535 27 27
28 271 - HASAN KILILIOĞLU 10 / A 9 13 5.75 18 7 16.25 10 5 8.75 12 9 9.75 49.00 34.00 40.50 262.000 1811 535 27 27
29 0 - GAMZE P GÖKÇE 10 / B 9 11 6.25 17 8 15.00 9 3 8.25 12 7 10.25 47.00 29.00 39.75 259.000 1887 559 30 29
30 385 - DİLARA NUR KARA 10 / C 12 9 9.75 14 6 12.50 6 5 4.75 14 8 12.00 46.00 28.00 39.00 256.000 1953 574 31 30
31 130 - SILA ÇATAL ÇATAL 10 / B 11 5 9.75 16 8 14.00 8 2 7.50 8 3 7.25 43.00 18.00 38.50 254.000 2006 580 32 31
32 278 - MUKADDES ÇAKMAK 10 / C 11 7 9.25 15 3 14.25 8 3 7.25 9 6 7.50 43.00 19.00 38.25 253.000 2024 586 33 32
33 297 - İLAYDA BOZDAĞ 10 / B 9 11 6.25 15 8 13.00 7 9 4.75 16 7 14.25 47.00 35.00 38.25 253.000 2024 586 33 32
34 392 - HASAN H CANCAN 10 / A 2 1 1.75 17 4 16.00 8 0 8.00 13 5 11.75 40.00 10.00 37.50 250.000 2081 600 35 34
35 255 - EMİNE BOLAT 10 / C 9 11 6.25 16 6 14.50 9 3 8.25 9 4 8.00 43.00 24.00 37.00 248.000 2120 614 36 35
36 299 - HÜSEYİN BAHAR 10 / A 8 9 5.75 14 7 12.25 7 2 6.50 13 5 11.75 42.00 23.00 36.25 245.000 2180 626 37 36
37 256 - BARIŞ BAĞCI 10 / A 13 10 10.50 17 8 15.00 6 7 4.25 9 13 5.75 45.00 38.00 35.50 242.000 2264 643 39 37
38 0 - MUSTAFA DUT P 10 / A 5 9 2.75 19 4 18.00 9 8 7.00 10 9 7.75 43.00 30.00 35.50 242.000 2264 643 39 37
39 245 - EMİN PIN PINAR 10 / A 9 7 7.25 18 7 16.25 7 6 5.50 8 8 6.00 42.00 28.00 35.00 240.000 2301 655 41 39
40 272 - SELVER CÜCÜK 10 / B 8 11 5.25 15 6 13.50 7 4 6.00 12 9 9.75 42.00 30.00 34.50 238.000 2345 663 42 40
41 286 - MERVE BATTAL 10 / B 11 6 9.50 16 4 15.00 5 2 4.50 6 2 5.50 38.00 14.00 34.50 238.000 2345 663 42 40
42 231 - HAKAN TÜRKMEN 10 / A 4 11 1.25 16 9 13.75 11 7 9.25 13 12 10.00 44.00 39.00 34.25 237.000 2366 670 44 42
43 288 - BARIŞ DUT 10 / A 7 13 3.75 16 8 14.00 7 3 6.25 12 9 9.75 42.00 33.00 33.75 235.000 2409 680 45 43
44 250 - BETÜL YAMAN 10 / C 9 9 6.75 17 6 15.50 3 5 1.75 11 6 9.50 40.00 26.00 33.50 234.000 2435 687 46 44
45 259 - ABDULSAMET YILDIZ 10 / A 9 15 5.25 16 8 14.00 7 8 5.00 12 13 8.75 44.00 44.00 33.00 232.000 2476 693 47 45
46 264 - GNİHAL GÜNEŞ 10 / B 15 10 12.50 12 12 9.00 5 5 3.75 9 9 6.75 41.00 36.00 32.00 228.000 2560 711 50 46
47 283 - BUSE MİRAY GÖKKAYA 10 / C 5 16 1.00 17 5 15.75 6 2 5.50 12 9 9.75 40.00 32.00 32.00 228.000 2560 711 50 46
48 146 - MUSTAFA ARI 10 / A 4 10 1.50 15 4 14.00 7 4 6.00 12 8 10.00 38.00 26.00 31.50 226.000 2597 719 52 48
49 292 - NURSENA TURUNÇ 10 / C 8 10 5.50 15 5 13.75 7 4 6.00 8 8 6.00 38.00 27.00 31.25 225.000 2614 723 53 49
50 284 - İREM KARADENİZ 10 / C 15 8 13.00 12 13 8.75 3 6 1.50 9 5 7.75 39.00 32.00 31.00 224.000 2634 726 55 50
51 185 - ŞERİFE NUR ALTUN 10 / B 11 6 9.50 14 8 12.00 5 5 3.75 8 9 5.75 38.00 28.00 31.00 224.000 2634 726 55 50
52 262 - ŞEVVAL TURUNÇ 10 / C 13 8 11.00 18 5 16.75 1 3 0.25 4 5 2.75 36.00 21.00 30.75 223.000 2647 729 57 52
53 300 - BEYZA BAĞCIBAĞCI 10 / B 10 9 7.75 16 6 14.50 5 2 4.50 6 11 3.25 37.00 28.00 30.00 220.000 2720 746 58 53
54 162 - SELMA KESKİN 10 / C 9 14 5.50 16 9 13.75 6 3 5.25 8 11 5.25 39.00 37.00 29.75 219.000 2743 750 59 54
55 249 - SÜMERYA OKUMUŞ 10 / C 6 12 3.00 16 9 13.75 9 2 8.50 5 4 4.00 36.00 27.00 29.25 217.000 2775 761 60 55
56 270 - HİLAL YĞ YAĞLI Ş* 10 / C 8 8 6.00 14 7 12.25 4 10 1.50 11 7 9.25 37.00 32.00 29.00 216.000 2800 766 62 56
57 232 - EREN İNCE 10 / A 11 12 8.00 15 10 12.50 3 8 1.00 11 14 7.50 40.00 44.00 29.00 216.000 2800 766 62 56
58 263 - CAN RT KURT 10 / A 6 15 2.25 18 7 16.25 3 4 2.00 9 4 8.00 36.00 30.00 28.50 214.000 2837 777 64 58
59 230 - DİLARA AKKAYA 10 / C 9 14 5.50 14 9 11.75 8 10 5.50 9 13 5.75 40.00 46.00 28.50 214.000 2837 777 64 58
60 229 - ESRA BTTL 10 / C 7 12 4.00 18 7 16.25 6 6 4.50 5 6 3.50 36.00 31.00 28.25 213.000 2853 782 66 60
61 234 - EMİNE BAYINDIR P 10 / C 7 15 3.25 12 11 9.25 7 7 5.25 13 10 10.50 39.00 43.00 28.25 213.000 2853 782 66 60
62 287 - MİSLİNA OKUMUŞ 10 / C 6 13 2.75 14 6 12.50 9 5 7.75 8 12 5.00 37.00 36.00 28.00 212.000 2865 785 68 62
63 128 - EZGİNUR ŞAHBUDAK 10 / C 12 13 8.75 16 9 13.75 3 7 1.25 6 8 4.00 37.00 37.00 27.75 211.000 2878 791 70 63
64 390 - YUSUF KARATAŞ 10 / A 5 7 3.25 14 7 12.25 6 4 5.00 9 8 7.00 34.00 26.00 27.50 210.000 2897 796 72 64
65 266 - MUSTAFA ORÇAN 10 / A 8 9 5.75 16 7 14.25 6 6 4.50 6 13 2.75 36.00 35.00 27.25 209.000 2921 804 73 65
66 158 - AKİF ÇAKMAK 10 / A 10 12 7.00 9 12 6.00 11 8 9.00 6 6 4.50 36.00 38.00 26.50 206.000 2972 819 78 66
67 236 - FATMAGÜL KARA 10 / C 8 7 6.25 11 8 9.00 5 8 3.00 11 11 8.25 35.00 34.00 26.50 206.000 2972 819 78 66
68 298 - AYŞE KURT 10 / B 8 11 5.25 11 6 9.50 5 9 2.75 9 7 7.25 33.00 33.00 24.75 199.000 3091 845 86 68
69 0 - HÜSNE K BAŞCI 10 / B 8 10 5.50 12 11 9.25 5 3 4.25 8 10 5.50 33.00 34.00 24.50 198.000 3113 849 88 69
70 161 - FATMA KAPLAN 10 / C 4 12 1.00 14 10 11.50 4 7 2.25 11 7 9.25 33.00 36.00 24.00 196.000 3132 855 92 70
71 133 - BETÜL AKSU 10 / C 5 14 1.50 10 12 7.00 10 4 9.00 8 8 6.00 33.00 38.00 23.50 194.000 3152 861 96 71
72 199 - SERKAN M ŞAHAN 10 / A 6 9 3.75 13 7 11.25 3 5 1.75 8 5 6.75 30.00 26.00 23.50 194.000 3152 861 96 71
73 183 - SULTAN ŞAN 10 / B 10 7 8.25 15 7 13.25 0 0 0.00 3 4 2.00 28.00 18.00 23.50 194.000 3152 861 96 71
74 247 - SUDE TPPE 10 / B 1 3 0.25 13 8 11.00 4 3 3.25 9 5 7.75 27.00 19.00 22.25 189.000 3229 878 104 74
75 282 - CEVRİYE SR SR Ü 10 / C 6 5 4.75 12 5 10.75 5 1 4.75 2 4 1.00 25.00 15.00 21.25 185.000 3288 893 112 75
76 269 - SUDE NAZ OKUMUŞ 10 / B 7 12 4.00 14 9 11.75 3 5 1.75 6 11 3.25 30.00 37.00 20.75 183.000 3318 900 119 76
77 303 - ALİ YILDIZ 10 / A 3 16 -1.00 17 8 15.00 4 11 1.25 8 17 3.75 32.00 52.00 19.00 176.000 3452 919 124 77
78 140 - BURCU KURT KRT * 10 / C 6 10 3.50 13 12 10.00 4 3 3.25 4 8 2.00 27.00 33.00 18.75 175.000 3467 924 127 78



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE İMAM HATİP LİSESİ 21-22 Yanıt Yayınları 10. Sınıf Deneme-2 4435 1163 283 84

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.29 9.32 7.96 14.90 7.14 13.11 7.37 4.17 6.32 9.84 7.34 8.00 42.39 27.97 35.40 241.582

İl Ortalaması 10.05 9.15 7.76 15.26 7.07 13.49 8.92 3.96 7.93 11.16 7.13 9.37 45.38 27.32 38.55 254.212
Okul Ortalaması 8.99 9.38 6.64 15.35 7.18 13.55 7.37 4.74 6.18 10.26 7.76 8.32 41.96 29.06 34.70 238.798

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 296 - RABİA O MUSTAFA U 10 / B 11 13 7.75 1 9 -1.25 4 19 -0.75 14 4 13.00 30.00 45.00 18.75 175.000 3467 924 127 78
80 148 - FURKAN AŞICI B 10 / A 2 12 -1.00 15 9 12.75 1 1 0.75 7 8 5.00 25.00 30.00 17.50 170.000 3538 939 135 80
81 276 - ALİ ENES KAYA D 10 / A 6 15 2.25 12 13 8.75 6 13 2.75 6 17 1.75 30.00 58.00 15.50 162.000 3654 974 160 81
82 294 - NESLİHAN FIRAT 10 / C 4 13 0.75 12 9 9.75 1 10 -1.50 7 8 5.00 24.00 40.00 14.00 156.000 3734 997 171 82
83 251 - BÜŞRA NUR SUNA 10 / B 0 0 0.00 14 7 12.25 1 0 1.00 0 3 -0.75 15.00 10.00 12.50 150.000 3810 1016 183 83
84 97 - TIM J 10 / * 1 8 -1.00 3 9 0.75 2 6 0.50 1 8 -1.00 7.00 31.00 -0.75 97.000 4354 1152 282 84


