
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE İMAM HATİP LİSESİ 21-22 Yanıt Yayınları 9. Sınıf Deneme-2 3803 918 192 83

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 15.17 7.58 13.27 10.79 10.16 8.24 9.53 5.88 8.06 9.71 8.66 7.54 45.19 32.29 37.11 248.457

İl Ortalaması 15.96 6.80 14.26 11.37 9.56 8.98 11.66 4.80 10.46 11.24 7.95 9.25 50.23 29.12 42.95 271.813
Okul Ortalaması 14.72 7.83 12.77 8.08 9.54 5.70 7.70 5.78 6.25 8.18 10.31 5.60 38.69 33.47 30.32 221.277

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 308 - ESRA NUR Ç ÇALHAN 9 / A 20 3 19.25 17 8 15.00 11 3 10.25 12 10 9.50 60.00 24.00 54.00 316.000 779 319 1 1
2 347 - ELİF KGÜ AKGÜL 9 / B 19 5 17.75 12 5 10.75 13 2 12.50 14 8 12.00 58.00 20.00 53.00 312.000 844 330 2 2
3 318 - FATMA NUR KALLİ 9 / A 20 4 19.00 9 6 7.50 12 4 11.00 12 5 10.75 53.00 19.00 48.25 293.000 1178 408 3 3
4 313 - ZEYNEPDEMİRDEMİR 9 / A 17 8 15.00 12 7 10.25 11 3 10.25 13 10 10.50 53.00 28.00 46.00 284.000 1353 441 4 4
5 382 - NESİBE CEYHAN Z 9 / C 17 7 15.25 9 3 8.25 12 5 10.75 13 6 11.50 51.00 21.00 45.75 283.000 1366 443 5 5
6 304 - İLAYDA ÇINAR 9 / A 18 4 17.00 11 3 10.25 6 5 4.75 13 3 12.25 48.00 15.00 44.25 277.000 1463 464 6 6
7 307 - ESMANUR SAĞLAM 9 / A 15 6 13.50 15 8 13.00 14 5 12.75 8 15 4.25 52.00 34.00 43.50 274.000 1519 481 7 7
8 374 - ÜMMÜGÜLSÜM KİRAZ * 9 / C 17 5 15.75 6 8 4.00 12 3 11.25 13 8 11.00 48.00 24.00 42.00 268.000 1649 502 9 8
9 311 - ÜMRAN BOZKURT 9 / A 17 8 15.00 10 3 9.25 11 6 9.50 10 7 8.25 48.00 24.00 42.00 268.000 1649 502 9 8

10 321 - FATMANUR GÖZEL 9 / B 17 7 15.25 11 10 8.50 6 3 5.25 14 4 13.00 48.00 24.00 42.00 268.000 1649 502 9 8
11 323 - HATİCEU KÜBRA ÇELİK 9 / A 17 8 15.00 13 11 10.25 13 9 10.75 9 15 5.25 52.00 43.00 41.25 265.000 1712 515 12 11
12 387 - HİLAL ALAŞ 9 / A 17 6 15.50 12 10 9.50 9 5 7.75 10 9 7.75 48.00 30.00 40.50 262.000 1757 523 13 12
13 326 - SELBİNAZ Ğ GÜNTÜRK 9 / A 17 7 15.25 12 12 9.00 10 7 8.25 10 13 6.75 49.00 39.00 39.25 257.000 1832 537 14 13
14 393 - SARİYE ORÇAN 9 / A 15 9 12.75 6 8 4.00 15 8 13.00 11 12 8.00 47.00 37.00 37.75 251.000 1942 548 15 14
15 327 - KEVSER KILIÇ 9 / A 17 7 15.25 9 10 6.50 10 10 7.50 11 12 8.00 47.00 39.00 37.25 249.000 1973 551 16 15
16 331 - DİLARA KOCA 9 / A 15 8 13.00 13 9 10.75 6 7 4.25 11 11 8.25 45.00 35.00 36.25 245.000 2026 559 19 16
17 378 - FEYZA NUR 9 / C 19 4 18.00 13 5 11.75 3 5 1.75 7 10 4.50 42.00 24.00 36.00 244.000 2048 565 20 17
18 334 - TUĞBA GÜNEŞ 9 / B 15 9 12.75 14 4 13.00 6 4 5.00 7 9 4.75 42.00 26.00 35.50 242.000 2090 571 21 18
19 317 - SALİHA TEMİZ 9 / A 15 8 13.00 7 5 5.75 7 3 6.25 11 7 9.25 40.00 23.00 34.25 237.000 2159 581 23 19
20 357 - METİN GÜNEL 9 / B 12 6 10.50 13 6 11.50 6 6 4.50 9 5 7.75 40.00 23.00 34.25 237.000 2159 581 23 19
21 329 - GÜLBAHAR AKGÜL 9 / B 16 7 14.25 10 12 7.00 10 4 9.00 6 9 3.75 42.00 32.00 34.00 236.000 2174 589 25 21
22 351 - VİLDAN KISA 9 / B 20 4 19.00 11 6 9.50 4 3 3.25 4 8 2.00 39.00 21.00 33.75 235.000 2188 593 26 22
23 348 - GÜLSÜM NUR ÖZKAN 9 / B 16 7 14.25 8 13 4.75 11 8 9.00 9 13 5.75 44.00 41.00 33.75 235.000 2188 593 26 22
24 386 - HATİCE AKKUŞ F 9 / B 15 9 12.75 8 11 5.25 9 7 7.25 11 11 8.25 43.00 38.00 33.50 234.000 2213 596 28 24
25 402 - MUHAMMED HACI 9 / C 18 5 16.75 8 14 4.50 10 8 8.00 7 11 4.25 43.00 38.00 33.50 234.000 2213 596 28 24
26 356 - ALİ ENGİN TÜRKMEN 9 / B 17 8 15.00 9 11 6.25 9 6 7.50 7 10 4.50 42.00 35.00 33.25 233.000 2226 600 30 26
27 324 - PERİHAN BAŞIAÇIK 9 / B 17 6 15.50 9 9 6.75 5 3 4.25 8 6 6.50 39.00 24.00 33.00 232.000 2247 602 31 27
28 368 - CEVAHİR GÜNTÜRK 9 / A 16 6 14.50 8 11 5.25 3 5 1.75 13 7 11.25 40.00 29.00 32.75 231.000 2261 605 32 28
29 360 - RAMAZAN BİBER 9 / B 19 5 17.75 6 12 3.00 9 9 6.75 8 11 5.25 42.00 37.00 32.75 231.000 2261 605 32 28
30 336 - AZRA YILMAZYILMAZ 9 / B 16 3 15.25 4 4 3.00 11 3 10.25 5 5 3.75 36.00 15.00 32.25 229.000 2286 610 35 30
31 406 - YUSUF BOZ BOZDAĞ 9 / B 16 8 14.00 6 16 2.00 9 6 7.50 11 9 8.75 42.00 39.00 32.25 229.000 2286 610 35 30
32 366 - ELİFE ÇOMRUK 9 / C 15 9 12.75 8 12 5.00 11 13 7.75 10 15 6.25 44.00 49.00 31.75 227.000 2311 615 37 32
33 375 - EDA ÇUKADAR 9 / C 13 5 11.75 11 7 9.25 8 4 7.00 5 6 3.50 37.00 22.00 31.50 226.000 2325 618 38 33
34 330 - SILA YAKAR 9 / A 16 9 13.75 6 13 2.75 12 6 10.50 8 14 4.50 42.00 42.00 31.50 226.000 2325 618 38 33
35 354 - EMİNE SUDE İLERİ 0 / 0 19 5 17.75 8 13 4.75 6 6 4.50 8 15 4.25 41.00 39.00 31.25 225.000 2351 624 40 35
36 380 - IRMAK GÜL Ö 9 / C 10 10 7.50 7 6 5.50 14 3 13.25 7 8 5.00 38.00 27.00 31.25 225.000 2351 624 40 35
37 372 - NİLGÜN KOÇYİĞİT 9 / C 13 10 10.50 6 8 4.00 9 6 7.50 12 11 9.25 40.00 35.00 31.25 225.000 2351 624 40 35
38 120 - DÖNE ÇAKIROĞLU 9 / C 11 10 8.50 8 13 4.75 7 4 6.00 14 9 11.75 40.00 36.00 31.00 224.000 2366 629 43 38
39 295 - ELİF BURCU OKUDUCU 9 / C 14 11 11.25 9 8 7.00 7 4 6.00 10 15 6.25 40.00 38.00 30.50 222.000 2390 636 45 39
40 383 - MELİSA KAYADİBİ 9 / C 12 8 10.00 7 6 5.50 8 5 6.75 10 7 8.25 37.00 26.00 30.50 222.000 2390 636 45 39
41 381 - LEY * BAĞCI 9 / C 17 6 15.50 7 8 5.00 5 2 4.50 7 8 5.00 36.00 24.00 30.00 220.000 2418 640 47 41
42 319 - HAYRUNNİSA AKÇAM 9 / A 15 10 12.50 11 13 7.75 5 7 3.25 9 11 6.25 40.00 41.00 29.75 219.000 2436 643 48 42
43 328 - AYŞEGÜL ÖZBEK 9 / A 16 9 13.75 12 10 9.50 6 10 3.50 7 16 3.00 41.00 45.00 29.75 219.000 2436 643 48 42
44 340 - FAHRİYE AKSOY 9 / B 14 10 11.50 11 9 8.75 5 8 3.00 8 7 6.25 38.00 34.00 29.50 218.000 2447 648 50 44
45 342 - SARİYE NUR CERE 9 / A 17 6 15.50 10 9 7.75 6 9 3.75 6 16 2.00 39.00 40.00 29.00 216.000 2490 651 51 45
46 325 - ZEHRA TÜRKMEN 9 / B 16 8 14.00 4 1 3.75 12 10 9.50 4 13 0.75 36.00 32.00 28.00 212.000 2541 658 54 46
47 0 - BERAT CAN CEVİZ Ü 9 / B 16 5 14.75 4 12 1.00 6 5 4.75 10 10 7.50 36.00 32.00 28.00 212.000 2541 658 54 46
48 315 - ÜMMÜGÜLSÜM TAŞDEMİR 9 / A 14 9 11.75 9 9 6.75 6 5 4.75 7 10 4.50 36.00 33.00 27.75 211.000 2553 660 56 48
49 339 - SÜMEYYE YILDIRIM 9 / B 8 15 4.25 12 11 9.25 10 3 9.25 7 9 4.75 37.00 38.00 27.50 210.000 2562 662 57 49
50 377 - ÖZLEM YAKAR 9 / C 14 11 11.25 7 16 3.00 10 10 7.50 9 14 5.50 40.00 51.00 27.25 209.000 2573 664 58 50
51 132 - MAHMUT CERENNC 9 / C 15 5 13.75 6 13 2.75 6 7 4.25 8 6 6.50 35.00 31.00 27.25 209.000 2573 664 58 50
52 302 - GÜLNUR BİLGİLİ 9 / A 15 8 13.00 10 9 7.75 6 4 5.00 5 14 1.50 36.00 35.00 27.25 209.000 2573 664 58 50
53 400 - MERVE GÖK GÖKBURUN 9 / C 14 9 11.75 8 6 6.50 5 4 4.00 7 8 5.00 34.00 27.00 27.25 209.000 2573 664 58 50
54 322 - FATMA NUR BOZOKUL 9 / A 16 7 14.25 8 14 4.50 6 8 4.00 8 16 4.00 38.00 45.00 26.75 207.000 2609 672 64 54
55 404 - BEKTAŞ EMİNAKTAŞ 9 / C 8 8 6.00 12 6 10.50 7 5 5.75 7 10 4.50 34.00 29.00 26.75 207.000 2609 672 64 54
56 344 - SEBİHA GÜL ARDIÇ 9 / B 13 4 12.00 3 3 2.25 6 6 4.50 9 6 7.50 31.00 19.00 26.25 205.000 2647 677 66 56
57 371 - YASEMİN T TAŞDEMİR 0 / 0 13 7 11.25 11 9 8.75 3 1 2.75 5 6 3.50 32.00 23.00 26.25 205.000 2647 677 66 56
58 305 - EBRAR ERGÜVEN 9 / A 16 6 14.50 8 10 5.50 6 12 3.00 7 16 3.00 37.00 44.00 26.00 204.000 2663 680 68 58
59 338 - İREMİMALII İMALI 9 / B 14 5 12.75 8 12 5.00 4 4 3.00 8 11 5.25 34.00 32.00 26.00 204.000 2663 680 68 58
60 401 - HACI DURDU SARI 9 / C 8 12 5.00 8 15 4.25 15 5 13.75 6 12 3.00 37.00 44.00 26.00 204.000 2663 680 68 58
61 355 - ÖKKEŞ NAR 9 / B 15 7 13.25 5 15 1.25 11 9 8.75 6 14 2.50 37.00 45.00 25.75 203.000 2683 685 71 61
62 320 - MEDİNE ŞANLI 9 / A 16 8 14.00 5 6 3.50 8 9 5.75 4 7 2.25 33.00 30.00 25.50 202.000 2694 687 72 62
63 350 - ZEHRA KUMRU 9 / A 13 10 10.50 7 13 3.75 3 7 1.25 12 9 9.75 35.00 39.00 25.25 201.000 2707 694 74 63
64 346 - ZÜBEYDE ÖZBEK 9 / B 12 9 9.75 5 7 3.25 7 12 4.00 10 11 7.25 34.00 39.00 24.25 197.000 2759 700 79 64
65 125 - MEDİNE ÇOMRUK 9 / A 16 9 13.75 6 13 2.75 5 9 2.75 8 13 4.75 35.00 44.00 24.00 196.000 2770 706 80 65
66 365 - SEMRA YILDIRIM 9 / C 15 9 12.75 6 17 1.75 12 9 9.75 4 18 -0.50 37.00 53.00 23.75 195.000 2784 708 82 66
67 361 - KADİR Ü OĞUL 9 / B 16 9 13.75 10 15 6.25 2 3 1.25 7 18 2.50 35.00 45.00 23.75 195.000 2784 708 82 66
68 516 - BİLAL ŞAHİN CİO 9 / C 13 7 11.25 6 12 3.00 8 1 7.75 3 5 1.75 30.00 25.00 23.75 195.000 2784 708 82 66
69 379 - İLKNUR ZORBA 9 / C 12 12 9.00 7 16 3.00 7 6 5.50 9 14 5.50 35.00 48.00 23.00 192.000 2827 718 87 69
70 310 - EMİNE KILIÇKILIÇ 9 / A 17 7 15.25 2 5 0.75 7 5 5.75 5 15 1.25 31.00 32.00 23.00 192.000 2827 718 87 69
71 376 - AHSEN KIR 9 / C 17 5 15.75 8 8 6.00 0 0 0.00 3 9 0.75 28.00 22.00 22.50 190.000 2853 722 89 71
72 0 - HİRA KAHRAMAN 0 / 0 12 11 9.25 2 0 2.00 11 7 9.25 5 12 2.00 30.00 30.00 22.50 190.000 2853 722 89 71
73 369 - AYŞE A LİMON 9 / C 14 8 12.00 4 10 1.50 5 5 3.75 7 8 5.00 30.00 31.00 22.25 189.000 2870 725 91 73
74 353 - ESİN GÜNDEŞ 9 / B 15 5 13.75 5 8 3.00 9 9 6.75 2 14 -1.50 31.00 36.00 22.00 188.000 2884 726 92 74
75 370 - SÜMEYYE ORÇAN 9 / C 9 12 6.00 3 13 -0.25 9 7 7.25 10 5 8.75 31.00 37.00 21.75 187.000 2894 728 93 75
76 337 - AYSİMA İLERİ 9 / B 11 12 8.00 8 11 5.25 5 3 4.25 7 12 4.00 31.00 38.00 21.50 186.000 2902 732 95 76
77 367 - ŞEVVAL KOZAN 0 / 0 12 9 9.75 6 9 3.75 5 6 3.50 6 9 3.75 29.00 33.00 20.75 183.000 2936 744 101 77
78 373 - EMİNE M ERGÜVEN 9 / C 16 8 14.00 8 16 4.00 1 5 -0.25 6 14 2.50 31.00 43.00 20.25 181.000 2958 748 104 78
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Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 15.17 7.58 13.27 10.79 10.16 8.24 9.53 5.88 8.06 9.71 8.66 7.54 45.19 32.29 37.11 248.457

İl Ortalaması 15.96 6.80 14.26 11.37 9.56 8.98 11.66 4.80 10.46 11.24 7.95 9.25 50.23 29.12 42.95 271.813
Okul Ortalaması 14.72 7.83 12.77 8.08 9.54 5.70 7.70 5.78 6.25 8.18 10.31 5.60 38.69 33.47 30.32 221.277

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 364 - KİFAYETNUR 9 / C 10 7 8.25 0 0 0.00 9 5 7.75 5 7 3.25 24.00 19.00 19.25 177.000 3008 758 110 79
80 345 - SAADET ORÇAN 9 / B 13 9 10.75 7 12 4.00 2 5 0.75 5 11 2.25 27.00 37.00 17.75 171.000 3078 772 118 80
81 335 - SEVDE B BAYANA 9 / B 12 8 10.00 3 11 0.25 3 1 2.75 5 6 3.50 23.00 26.00 16.50 166.000 3113 786 125 81
82 164 - M ENES BOZDAĞ 9 / B 9 14 5.50 5 12 2.00 5 2 4.50 6 13 2.75 25.00 41.00 14.75 159.000 3191 798 131 82
83 316 - RAHİME SİVRİKAYA 9 / A 3 21 -2.25 3 22 -2.50 5 14 1.50 9 14 5.50 20.00 71.00 2.25 109.000 3628 884 179 83


