
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE İMAM HATİP LİSESİ 21-22 Yanıt Yayınları 5. Sınıf Deneme-2 842 43 22 22

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 6.72 6.90 4.42 5.17 4.20 3.77 5.30 3.86 4.01 4.33 4.23 2.92 5.09 7.06 2.74 6.08 7.14 3.70 32.69 33.40 21.55 269.341

İl Ortalaması 6.70 7.12 4.33 5.26 4.40 3.79 6.37 3.14 5.33 4.81 3.86 3.53 5.81 7.84 3.20 6.09 7.74 3.51 35.05 34.09 23.68 275.376
Okul Ortalaması 7.41 6.41 5.27 6.05 3.86 4.76 7.27 2.27 6.52 6.64 2.82 5.70 6.41 7.36 3.95 6.27 7.41 3.80 40.05 30.14 30.00 297.185

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 29515213682 - ZEYNEP DUT 5 / A 14 1 13.67 7 3 6.00 10 0 10.00 5 5 3.33 11 4 9.67 7 8 4.33 54.00 21.00 47.00 380.909 59 2 1 1
2 13190767622 - İKRA MİR Ç NAR 5 / A 10 5 8.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 11 4 9.67 9 6 7.00 55.00 20.00 48.33 377.184 63 3 2 2
3 21755481968 - FATMAZEHRA KAYA 5 / A 10 4 8.67 6 4 4.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 2 9.33 9 5 7.33 53.00 17.00 47.33 375.475 68 4 3 3
4 0 - EMİNE HOPUR 5 / A 10 5 8.33 7 3 6.00 9 0 9.00 9 1 8.67 12 2 11.33 0 0 0.00 47.00 11.00 43.33 349.740 113 5 4 4
5 0 - HÜMEYRA ALAŞ 5 / A 10 5 8.33 6 4 4.67 10 0 10.00 8 2 7.33 8 6 6.00 8 7 5.67 50.00 24.00 42.00 347.200 122 6 5 5
6 289372425 - EMİNE GÜL 5 / A 8 7 5.67 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 10 5 8.33 9 6 7.00 48.00 27.00 39.00 342.100 137 7 6 6
7 17183180504 - FATIMA ELİF SÜT 5 / A 6 8 3.33 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 10 5 8.33 9 6 7.00 48.00 26.00 39.33 336.640 151 9 7 7
8 519 - NAZLI YÜKSEK 5 / A 9 5 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 7 8 4.33 8 7 5.67 48.00 26.00 39.33 333.049 161 10 8 8
9 15365695112 - LEYLA NAZ AÇIKGÖZ 5 / A 9 6 7.00 8 2 7.33 6 4 4.67 7 3 6.00 7 6 5.00 8 6 6.00 45.00 27.00 36.00 326.200 175 11 9 9

10 50383527946 - AHSEN GÜNEŞ 5 / A 12 3 11.00 6 4 4.67 10 0 10.00 8 1 7.67 6 8 3.33 3 12 -1.00 45.00 28.00 35.67 312.733 215 12 10 10
11 185934873 - NİSA NUR GÜLEP 5 / 0 10 4 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 0 0 0.00 4 11 0.33 8 7 5.67 37.00 27.00 28.00 296.409 258 13 11 11
12 435 - İREM RANA KARA 5 / A 4 11 0.33 6 4 4.67 9 1 8.67 9 1 8.67 6 9 3.00 9 6 7.00 43.00 32.00 32.33 295.975 269 14 12 12
13 504 - ŞERİFE ASELTANSEL 5 / A 7 5 5.33 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 5 7 2.67 5 7 2.67 40.00 26.00 31.33 294.267 278 16 13 13
14 13679751234 - ZEHRAKADER YAKAR 5 / A 4 10 0.67 4 6 2.00 9 1 8.67 6 4 4.67 8 7 5.67 8 7 5.67 39.00 35.00 27.33 287.537 300 19 14 14
15 17249178650 - ELİF SUDE GÜL 5 / A 6 9 3.00 6 4 4.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 9 3.00 6 9 3.00 41.00 34.00 29.67 285.442 309 20 15 15
16 62896110812 - AYŞE NAZ İMALI 5 / A 4 11 0.33 4 6 2.00 7 3 6.00 7 3 6.00 5 6 3.00 7 7 4.67 34.00 36.00 22.00 262.800 398 25 16 16
17 22505457370 - NİLÜFER TAŞ 5 / A 7 8 4.33 3 7 0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 4 8 1.33 6 9 3.00 29.00 43.00 14.67 245.498 482 27 17 17
18 529 - AYŞENURSENAFISTIK 5 / A 4 8 1.33 6 3 5.00 4 6 2.00 5 5 3.33 4 9 1.00 6 7 3.67 29.00 38.00 16.33 242.658 495 30 18 18
19 509 - HACER ZOR 5 / A 9 6 7.00 5 5 3.33 6 3 5.00 5 4 3.67 2 9 -1.00 2 10 -1.33 29.00 37.00 16.67 239.951 510 31 19 19
20 0 - CEMİLE NİSAHOPUR 5 / A 0 0 0.00 5 5 3.33 1 1 0.67 7 3 6.00 2 12 -2.00 5 9 2.00 20.00 30.00 10.00 210.000 654 37 20 20
21 99697772062 - TESNİM ŞEHADİ 5 / A 5 10 1.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 1 14 -3.67 6 9 3.00 23.00 52.00 5.67 201.442 706 38 21 21
22 39 - HATİCEKÜBRAOKUMUŞ 5 / A 5 10 1.67 5 4 3.67 5 5 3.33 7 3 6.00 2 11 -1.67 0 13 -4.33 24.00 46.00 8.67 194.851 732 39 22 22


