
SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

RASİM KIZILASLAN
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12C

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 321.716 0.000 9 26 26 26 26
SOZ 188.686 0.000 9 26 26 26 26
SAY 188.686 0.000 9 26 26 26 26
EA 188.686 0.000 9 26 26 26 26

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 22 9 19.75
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 7 29.25
T.FEN 20 11 9 8.75
T.FİZİK 7 0 7 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E  

8 D-e

9 A+A

10 E  

11 A  

12 C  

13 E  

14 D  

15 A-e

16 C+C

17 C-b

18 A  

19 C+C

20 A  

21 B+B

22 E  

23 A+A

24 E+E

25 C+C

26 A-b

27 E+E

28 E+E

29 D-e

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-c

34 A+A

35 E-d

36 A+A

37 E-d

38 C+C

39 E-b

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-c

3 4-e

4 1-a

5 2-e

6 7-b

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-a

4 1-c

5 2-e

6 3-c

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11  - 

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-b

2 4-d

3 1-e

4 2-c

5 7-a

6 5-e

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+d

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 22.04.2022



SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

SELÇUK KARA
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12A

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 318.383 0.000 5 28 28 28 28
SOZ 187.353 0.000 5 28 28 28 28
SAY 187.353 0.000 5 28 28 28 28
EA 187.353 0.000 5 28 28 28 28

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 22 14 18.50
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 6 29.50
T.FEN 20 11 9 8.75
T.FİZİK 7 0 7 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E  

8 D-e

9 A+A

10 E-a

11 A-b

12 C+C

13 E  

14 D  

15 A-e

16 C+C

17 C-b

18 A-e

19 C+C

20 A-c

21 B+B

22 E  

23 A+A

24 E+E

25 C-e

26 A-b

27 E+E

28 E+E

29 D-e

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-c

34 A+A

35 E-d

36 A+A

37 E-d

38 C+C

39 E-b

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-b

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-a

4 1-c

5 2-e

6 3-c

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-b

2 4-d

3 1-e

4 2-c

5 7-a

6 5-e

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+d

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 22.04.2022



SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

ABDULLAH GÖZÜAÇIK
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12A

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 306.715 0.000 9 34 34 34 34
SOZ 182.686 0.000 9 34 34 34 34
SAY 182.686 0.000 9 34 34 34 34
EA 182.686 0.000 9 34 34 34 34

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 20 19 15.25
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 7 29.25
T.FEN 20 11 9 8.75
T.FİZİK 7 0 7 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E-b

5 D+D

6 D-e

7 E-c

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A+A

12 C-b

13 E-c

14 D+D

15 A  

16 C-d

17 C-b

18 A-e

19 C-d

20 A-e

21 B+B

22 E-d

23 A+A

24 E+E

25 C-e

26 A+A

27 E-d

28 E-d

29 D-c

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-c

34 A-d

35 E-b

36 A+A

37 E-c

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-e

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-a

4 1-c

5 2-e

6 3-c

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11  - 

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-b

2 4-d

3 1-e

4 2-c

5 7-a

6 5-e

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+d

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 22.04.2022



SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

RUMEYSA DEMİR
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12B

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 313.386 0.000 15 32 32 32 32
SOZ 185.354 0.000 15 32 32 32 32
SAY 185.354 0.000 15 32 32 32 32
EA 185.354 0.000 15 32 32 32 32

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 21 19 16.25
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 3 30.25
T.FEN 20 11 9 8.75
T.FİZİK 7 0 7 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D-a

7 E+E

8 D+D

9 A-b

10 E-c

11 A-e

12 C+C

13 E-a

14 D-b

15 A-b

16 C+C

17 C-a

18 A-e

19 C-b

20 A+A

21 B+B

22 E-d

23 A-e

24 E+E

25 C+C

26 A+A

27 E+E

28 E-b

29 D-a

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-e

34 A+A

35 E-b

36 A-c

37 E-b

38 C+C

39 E+E

40 E-b

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-c

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-a

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5  

3 6  

4 1  

5 2  

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12  - 

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-a

2 4-b

3 1-e

4 2-c

5 7-d

6 5-d

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+d

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

MUHARREM DEMİR
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12C

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 341.714 0.000 3 12 12 12 12
SOZ 196.686 0.000 3 12 12 12 12
SAY 196.686 0.000 3 12 12 12 12
EA 196.686 0.000 3 12 12 12 12

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 27 11 24.25
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 7 29.25
T.FEN 20 11 3 10.25
T.FİZİK 7 0 2 0.00
T.KİMYA 7 5 1 4.75
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D-a

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A-e

12 C+C

13 E-a

14 D  

15 A+A

16 C+C

17 C-b

18 A+A

19 C+C

20 A-b

21 B+B

22 E  

23 A-d

24 E+E

25 C+C

26 A-b

27 E+E

28 E+E

29 D+D

30 B+B

31 B-e

32 C+C

33 A-e

34 A-c

35 E+E

36 A+A

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-d

7 6-e

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-b

3 6-a

4 1-c

5 2-e

6 3-b

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-a

2 4  

3 1  

4 2  

5 7  

6 5  

7 6-a

8 [+[

9 1  

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

ZEHRA PAKKAN
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12C

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 332.549 0.000 6 20 20 20 20
SOZ 193.019 0.000 6 20 20 20 20
SAY 193.019 0.000 6 20 20 20 20
EA 193.019 0.000 6 20 20 20 20

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 24 12 21.00
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 5 29.75
T.FEN 20 11 3 10.25
T.FİZİK 7 0 2 0.00
T.KİMYA 7 5 1 4.75
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E-d

5 D-b

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A-e

10 E  

11 A-e

12 C+C

13 E  

14 D+D

15 A-b

16 C-b

17 C-b

18 A+A

19 C+C

20 A  

21 B-e

22 E  

23 A-d

24 E+E

25 C+C

26 A+A

27 E+E

28 E-d

29 D-e

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A+A

34 A+A

35 E+E

36 A+A

37 E-c

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-a

3 4-e

4 1-a

5 2-a

6 7-e

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-b

3 6-a

4 1-d

5 2-b

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-a

2 4  

3 1-e

4 2  

5 7  

6 5  

7 6  

8 [+[

9 1- 

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+b

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

MUSTAFA OKUMUŞ
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12A

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 315.044 0.000 7 31 31 31 31
SOZ 186.018 0.000 7 31 31 31 31
SAY 186.018 0.000 7 31 31 31 31
EA 186.018 0.000 7 31 31 31 31

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 18 12 15.00
T.SOSYAL 20 11 6 9.50
T.TARİH 5 0 4 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 2 0.50
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 4 30.00
T.FEN 20 11 4 10.00
T.FİZİK 7 0 2 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D-e

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E-b

11 A  

12 C+C

13 E+E

14 D-a

15 A  

16 C  

17 C  

18 A  

19 C  

20 A  

21 B  

22 E  

23 A  

24 E+E

25 C-e

26 A-b

27 E-c

28 E+E

29 D+D

30 B+B

31 B-e

32 C+C

33 A-c

34 A+A

35 E-b

36 A-c

37 E-d

38 C+C

39 E-b

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2  

6 7-d

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+ 

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5  

3 6  

4 1  

5 2-d

6 3-e

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4-a

3 1  

4 2  

5 7  

6 5  

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+d

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

F ZEHRA YAVUZ
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12Z

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 338.383 0.000 1 14 14 14 14
SOZ 195.353 0.000 1 14 14 14 14
SAY 195.353 0.000 1 14 14 14 14
EA 195.353 0.000 1 14 14 14 14

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 24 10 21.50
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 3 30.25
T.FEN 20 11 0 11.00
T.FİZİK 7 0 0 0.00
T.KİMYA 7 5 0 5.00
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D-e

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E-a

11 A+A

12 C+C

13 E  

14 D  

15 A+A

16 C+C

17 C-b

18 A+A

19 C  

20 A-e

21 B  

22 E  

23 A-e

24 E+E

25 C-e

26 A-d

27 E+E

28 E+E

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A  

34 A+A

35 E-b

36 A-e

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-a

7 6-b

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5  

3 6-a

4 1-a

5 2  

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1  

4 2  

5 7  

6 5  

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

GAMZE ÇİÇEK
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12C

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 331.717 0.000 7 21 21 21 21
SOZ 192.687 0.000 7 21 21 21 21
SAY 192.687 0.000 7 21 21 21 21
EA 192.687 0.000 7 21 21 21 21

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 23 12 20.00
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 3 30.25
T.FEN 20 11 2 10.50
T.FİZİK 7 0 2 0.00
T.KİMYA 7 5 0 5.00
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E  

11 A  

12 C+C

13 E-a

14 D  

15 A-d

16 C-e

17 C-b

18 A-d

19 C-e

20 A  

21 B+B

22 E  

23 A-e

24 E+E

25 C+C

26 A-d

27 E+E

28 E-b

29 D-b

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-e

34 A+A

35 E+E

36 A+A

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-d

4 1-a

5 2-c

6 7-b

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+e

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-a

3 6-c

4 1  

5 2  

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1  

4 2  

5 7  

6 5-e

7 6-c

8 [+[

9 1  

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

FATMA NAR
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12C

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 323.383 0.000 8 25 25 25 25
SOZ 189.353 0.000 8 25 25 25 25
SAY 189.353 0.000 8 25 25 25 25
EA 189.353 0.000 8 25 25 25 25

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 22 13 18.75
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 5 29.75
T.FEN 20 11 5 9.75
T.FİZİK 7 0 4 0.00
T.KİMYA 7 5 1 4.75
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D-b

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A-e

10 E  

11 A-e

12 C  

13 E-c

14 D-e

15 A+A

16 C-b

17 C  

18 A+A

19 C  

20 A-d

21 B-a

22 E  

23 A-c

24 E+E

25 C+C

26 A+A

27 E+E

28 E-d

29 D-e

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A+A

34 A+A

35 E+E

36 A+A

37 E-c

38 C+C

39 E-c

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-a

3 4-e

4 1-a

5 2-a

6 7-d

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-b

3 6-a

4 1-d

5 2-b

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-a

2 4  

3 1-e

4 2-d

5 7  

6 5  

7 6-b

8 [+[

9 1- 

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+b

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

ZEYNEP  KAMALAK
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12B

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 315.048 0.000 14 30 30 30 30
SOZ 186.019 0.000 14 30 30 30 30
SAY 186.019 0.000 14 30 30 30 30
EA 186.019 0.000 14 30 30 30 30

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 19 13 15.75
T.SOSYAL 20 11 7 9.25
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 2 0.50
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 3 30.25
T.FEN 20 11 7 9.25
T.FİZİK 7 0 5 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D-b

6 D+D

7 E-b

8 D+D

9 A+A

10 E-c

11 A  

12 C+C

13 E  

14 D  

15 A  

16 C-b

17 C  

18 A+A

19 C-d

20 A  

21 B-a

22 E  

23 A-c

24 E+E

25 C+C

26 A-d

27 E+E

28 E+E

29 D+D

30 B+B

31 B-e

32 C+C

33 A  

34 A+A

35 E-b

36 A-e

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E-d

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-a

6 7-c

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+ 

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5  

3 6-a

4 1  

5 2-e

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-a

2 4-c

3 1-e

4 2-a

5 7  

6 5  

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+b

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

GÜLLÜ UMUTLU
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12B

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 345.881 0.000 6 8 8 8 8
SOZ 198.352 0.000 6 8 8 8 8
SAY 198.352 0.000 6 8 8 8 8
EA 198.352 0.000 6 8 8 8 8

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 27 9 24.75
T.SOSYAL 20 11 7 9.25
T.TARİH 5 0 4 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 3 0.25
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 4 30.00
T.FEN 20 11 5 9.75
T.FİZİK 7 0 4 0.00
T.KİMYA 7 5 1 4.75
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E-b

11 A  

12 C+C

13 E+E

14 D+D

15 A  

16 C+C

17 C-a

18 A+A

19 C  

20 A-b

21 B+B

22 E+E

23 A-d

24 E+E

25 C+C

26 A  

27 E+E

28 E-b

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-e

34 A-c

35 E+E

36 A+A

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E-d

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3  

3 4-e

4 1-a

5 2-c

6 7-b

7 6  

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+d

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6  

4 1-a

5 2  

6 3-b

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4-a

3 1  

4 2-c

5 7  

6 5-e

7 6-a

8 [+[

9 1  

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

HABİBE DOĞRU
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12B

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 335.051 0.000 10 18 18 18 18
SOZ 194.020 0.000 10 18 18 18 18
SAY 194.020 0.000 10 18 18 18 18
EA 194.020 0.000 10 18 18 18 18

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 26 13 22.75
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 5 29.75
T.FEN 20 11 7 9.25
T.FİZİK 7 0 5 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D-b

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A+A

12 C  

13 E+E

14 D-b

15 A+A

16 C+C

17 C-b

18 A+A

19 C+C

20 A-d

21 B-c

22 E-c

23 A+A

24 E+E

25 C+C

26 A-b

27 E+E

28 E-b

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C-e

33 A+A

34 A-c

35 E+E

36 A-d

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E-b

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-d

4 1-a

5 2-a

6 7-d

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-a

4 1-b

5 2-e

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-e

2 4-c

3 1-c

4 2-c

5 7  

6 5  

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+e

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

SEMANUR KARABIYIK
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12C

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 349.215 0.000 2 6 6 6 6
SOZ 199.686 0.000 2 6 6 6 6
SAY 199.686 0.000 2 6 6 6 6
EA 199.686 0.000 2 6 6 6 6

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 28 10 25.50
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 5 29.75
T.FEN 20 11 1 10.75
T.FİZİK 7 0 1 0.00
T.KİMYA 7 5 0 5.00
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D-e

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E-c

11 A+A

12 C+C

13 E+E

14 D+D

15 A+A

16 C+C

17 C-b

18 A+A

19 C  

20 A-e

21 B+B

22 E  

23 A-d

24 E+E

25 C+C

26 A-d

27 E+E

28 E+E

29 D-e

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A+A

34 A-c

35 E+E

36 A-c

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-c

3 4-d

4 1-c

5 2-a

6 7-a

7 6-b

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+d

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-a

4 1-a

5 2  

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4-d

3 1  

4 2  

5 7  

6 5  

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

SUDE NAZ AVCU
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12B

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 336.719 0.000 9 17 17 17 17
SOZ 194.688 0.000 9 17 17 17 17
SAY 194.688 0.000 9 17 17 17 17
EA 194.688 0.000 9 17 17 17 17

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 23 6 21.50
T.SOSYAL 20 11 8 9.00
T.TARİH 5 0 4 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 1 30.75
T.FEN 20 11 5 9.75
T.FİZİK 7 0 3 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A  

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A  

12 C  

13 E+E

14 D  

15 A+A

16 C-b

17 C-b

18 A+A

19 C  

20 A  

21 B  

22 E  

23 A-d

24 E  

25 C-e

26 A+A

27 E+E

28 E  

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-e

34 A+A

35 E+E

36 A-e

37 E  

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2  

6 7-a

7 6-b

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4  

2 5-e

3 6  

4 1  

5 2  

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-e

2 4  

3 1  

4 2  

5 7  

6 5-e

7 6-c

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+a

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

ZELİHA ÇETİN
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12B

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 346.718 0.000 5 7 7 7 7
SOZ 198.687 0.000 5 7 7 7 7
SAY 198.687 0.000 5 7 7 7 7
EA 198.687 0.000 5 7 7 7 7

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 29 11 26.25
T.SOSYAL 20 11 8 9.00
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 3 0.25
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 4 30.00
T.FEN 20 11 9 8.75
T.FİZİK 7 0 7 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D-a

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A+A

12 C+C

13 E+E

14 D+D

15 A+A

16 C-b

17 C-b

18 A+A

19 C-d

20 A-b

21 B+B

22 E+E

23 A-b

24 E+E

25 C-e

26 A+A

27 E+E

28 E+E

29 D-b

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-e

34 A+A

35 E+E

36 A-d

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-e

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-b

7 6  

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5  

3 6-a

4 1  

5 2  

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11  - 

12    

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-a

2 4-c

3 1-d

4 2-c

5 7-d

6 5-e

7 6-c

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+d

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

HATİCE ASLAN
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12B

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 353.386 0.000 2 3 3 3 3
SOZ 201.354 0.000 2 3 3 3 3
SAY 201.354 0.000 2 3 3 3 3
EA 201.354 0.000 2 3 3 3 3

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 30 9 27.75
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 4 30.00
T.FEN 20 11 6 9.50
T.FİZİK 7 0 4 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E-b

11 A-d

12 C+C

13 E+E

14 D+D

15 A-d

16 C+C

17 C+C

18 A  

19 C-d

20 A+A

21 B+B

22 E+E

23 A-c

24 E+E

25 C+C

26 A+A

27 E+E

28 E+E

29 D+D

30 B+B

31 B-e

32 C+C

33 A+A

34 A-c

35 E-b

36 A-e

37 E+E

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-a

6 7-a

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-a

4 1  

5 2  

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-a

2 4  

3 1-b

4 2-b

5 7  

6 5  

7 6-c

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+e

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

SUDE BAYIR
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12B

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 345.051 0.000 7 10 10 10 10
SOZ 198.021 0.000 7 10 10 10 10
SAY 198.021 0.000 7 10 10 10 10
EA 198.021 0.000 7 10 10 10 10

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 28 9 25.75
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 5 29.75
T.FEN 20 11 7 9.25
T.FİZİK 7 0 5 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D-a

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E-b

11 A+A

12 C+C

13 E+E

14 D+D

15 A+A

16 C-b

17 C  

18 A+A

19 C+C

20 A+A

21 B  

22 E-c

23 A  

24 E+E

25 C-e

26 A+A

27 E+E

28 E-b

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A+A

34 A-d

35 E+E

36 A-d

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-d

7 6-b

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-a

4 1  

5 2-e

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-a

2 4-c

3 1  

4 2-c

5 7  

6 5-e

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+d

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

ÖKKEŞ KÜMPERLİ
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12A

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 305.045 0.000 10 35 35 35 35
SOZ 182.018 0.000 10 35 35 35 35
SAY 182.018 0.000 10 35 35 35 35
EA 182.018 0.000 10 35 35 35 35

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 16 14 12.50
T.SOSYAL 20 11 6 9.50
T.TARİH 5 0 4 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 2 0.50
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 4 30.00
T.FEN 20 11 6 9.50
T.FİZİK 7 0 4 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D-e

7 E+E

8 D+D

9 A-e

10 E  

11 A  

12 C  

13 E  

14 D  

15 A  

16 C-d

17 C-b

18 A  

19 C-b

20 A  

21 B+B

22 E  

23 A  

24 E+E

25 C-e

26 A-c

27 E+E

28 E+E

29 D-e

30 B+B

31 B-e

32 C+C

33 A-c

34 A+A

35 E-b

36 A-d

37 E-b

38 C+C

39 E-d

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-e

5 2  

6 7-b

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+ 

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4  

2 5-d

3 6-a

4 1  

5 2-b

6 3-b

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4-b

3 1-b

4 2-b

5 7  

6 5  

7 6-c

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+d

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 22.04.2022



SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

MEHMET TOY
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12A

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 305.045 0.000 10 35 35 35 35
SOZ 182.018 0.000 10 35 35 35 35
SAY 182.018 0.000 10 35 35 35 35
EA 182.018 0.000 10 35 35 35 35

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 14 12 11.00
T.SOSYAL 20 11 6 9.50
T.TARİH 5 0 4 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 2 0.50
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 2 30.50
T.FEN 20 11 2 10.50
T.FİZİK 7 0 0 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D  

6 D-a

7 E  

8 D+D

9 A  

10 E  

11 A  

12 C  

13 E+E

14 D  

15 A-d

16 C  

17 C  

18 A  

19 C  

20 A  

21 B  

22 E  

23 A-d

24 E+E

25 C-e

26 A-d

27 E+E

28 E+E

29 D+D

30 B-c

31 B-e

32 C+C

33 A-e

34 A-c

35 E-d

36 A+A

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E-a

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-d

4 1-a

5 2  

6 7-b

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+ 

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5  

3 6  

4 1  

5 2-b

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1  

4 2  

5 7  

6 5  

7 6  

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+e

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

TAHA
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12A

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 320.033 0.000 4 27 27 27 27
SOZ 188.013 0.000 4 27 27 27 27
SAY 188.013 0.000 4 27 27 27 27
EA 188.013 0.000 4 27 27 27 27

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 16 9 13.75
T.SOSYAL 20 11 0 11.00
T.TARİH 5 0 0 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 0 1.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 3 30.25
T.FEN 20 11 0 11.00
T.FİZİK 7 0 0 0.00
T.KİMYA 7 5 0 5.00
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E-c

5 D+D

6 D-a

7 E  

8 D+D

9 A-c

10 E  

11 A  

12 C  

13 E  

14 D  

15 A  

16 C  

17 C  

18 A+A

19 C  

20 A  

21 B  

22 E  

23 A+A

24 E+E

25 C-e

26 A+A

27 E+E

28 E-b

29 D+D

30 B+B

31 B-e

32 C+C

33 A  

34 A+A

35 E-b

36 A  

37 E-c

38 C+C

39 E-c

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5  

2 3  

3 4  

4 1  

5 2  

6 7  

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+ 

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-a

3 6  

4 1  

5 2  

6 3-b

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1  

4 2  

5 7  

6 5  

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

ZELİHA * AL
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12C

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 340.044 0.000 4 13 13 13 13
SOZ 196.018 0.000 4 13 13 13 13
SAY 196.018 0.000 4 13 13 13 13
EA 196.018 0.000 4 13 13 13 13

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 27 10 24.50
T.SOSYAL 20 11 8 9.00
T.TARİH 5 0 4 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 9 28.75
T.FEN 20 11 5 9.75
T.FİZİK 7 0 3 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D-e

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E-b

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A+A

12 C+C

13 E  

14 D  

15 A+A

16 C-b

17 C-b

18 A+A

19 C+C

20 A-b

21 B+B

22 E  

23 A-b

24 E+E

25 C+C

26 A+A

27 E+E

28 E+E

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-e

34 A+A

35 E-b

36 A-c

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-d

2 3-e

3 4-e

4 1-c

5 2  

6 7-d

7 6-c

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-a

4 1-a

5 2-d

6 3-d

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11  - 

12  - 

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4-c

3 1  

4 2-b

5 7  

6 5  

7 6-c

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+d

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

AYŞE GÜL CANKATAN
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12C

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 355.053 0.000 1 2 2 2 2
SOZ 202.021 0.000 1 2 2 2 2
SAY 202.021 0.000 1 2 2 2 2
EA 202.021 0.000 1 2 2 2 2

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 29 9 26.75
T.SOSYAL 20 11 8 9.00
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 3 0.25
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 1 30.75
T.FEN 20 11 4 10.00
T.FİZİK 7 0 3 0.00
T.KİMYA 7 5 1 4.75
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D-e

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A+A

12 C+C

13 E+E

14 D+D

15 A+A

16 C-a

17 C  

18 A+A

19 C-b

20 A+A

21 B+B

22 E-a

23 A  

24 E+E

25 C-e

26 A-c

27 E+E

28 E-b

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A+A

34 A+A

35 E+E

36 A-d

37 E-c

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-c

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7  

7 6-b

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4  

2 5  

3 6-a

4 1  

5 2  

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1-b

4 2-a

5 7  

6 5  

7 6-e

8 [+[

9 1  

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

İSMAİL KILILI
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12A

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 337.554 0.000 3 15 15 15 15
SOZ 195.022 0.000 3 15 15 15 15
SAY 195.022 0.000 3 15 15 15 15
EA 195.022 0.000 3 15 15 15 15

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 24 8 22.00
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 1 30.75
T.FEN 20 11 5 9.75
T.FİZİK 7 0 4 0.00
T.KİMYA 7 5 1 4.75
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D-b

6 D+D

7 E-c

8 D+D

9 A+A

10 E  

11 A  

12 C  

13 E-a

14 D+D

15 A  

16 C+C

17 C  

18 A-e

19 C  

20 A  

21 B+B

22 E  

23 A+A

24 E+E

25 C+C

26 A-d

27 E+E

28 E+E

29 D+D

30 B+B

31 B-e

32 C+C

33 A+A

34 A+A

35 E+E

36 A+A

37 E-d

38 C+C

39 E-a

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-d

4 1-c

5 2-b

6 7-a

7 6-b

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+d

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5  

3 6  

4 1  

5 2  

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1-b

4 2-b

5 7  

6 5-d

7 6-c

8 [+[

9 1  

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 22.04.2022



SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

OSMAN ESAT BAĞCI
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12A

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 345.054 0.000 1 9 9 9 9
SOZ 198.022 0.000 1 9 9 9 9
SAY 198.022 0.000 1 9 9 9 9
EA 198.022 0.000 1 9 9 9 9

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 27 9 24.75
T.SOSYAL 20 11 8 9.00
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 3 0.25
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 1 30.75
T.FEN 20 11 8 9.00
T.FİZİK 7 0 6 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D-e

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E  

11 A+A

12 C+C

13 E  

14 D+D

15 A+A

16 C-b

17 C-e

18 A  

19 C-b

20 A-b

21 B+B

22 E  

23 A-c

24 E+E

25 C+C

26 A+A

27 E+E

28 E+E

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-c

34 A+A

35 E+E

36 A-e

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-a

6 7-a

7 6  

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5  

3 6  

4 1  

5 2  

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-a

2 4  

3 1-a

4 2-e

5 7-b

6 5-d

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+d

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

GÖNÜL SOLMAZ
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12B

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 330.885 0.000 11 22 22 22 22
SOZ 192.354 0.000 11 22 22 22 22
SAY 192.354 0.000 11 22 22 22 22
EA 192.354 0.000 11 22 22 22 22

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 23 10 20.50
T.SOSYAL 20 11 8 9.00
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 3 0.25
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 2 30.50
T.FEN 20 11 7 9.25
T.FİZİK 7 0 5 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D  

6 D+D

7 E+E

8 D-b

9 A+A

10 E  

11 A  

12 C+C

13 E+E

14 D  

15 A-b

16 C-d

17 C-b

18 A+A

19 C  

20 A-e

21 B-c

22 E  

23 A  

24 E+E

25 C-e

26 A-d

27 E+E

28 E+E

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-e

34 A+A

35 E-b

36 A+A

37 E+E

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-e

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-a

2 5  

3 6  

4 1  

5 2  

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-b

2 4-b

3 1  

4 2-b

5 7  

6 5-e

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+e

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

RİŞAN NAZ TATLI
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12B

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 349.221 0.000 4 5 5 5 5
SOZ 199.688 0.000 4 5 5 5 5
SAY 199.688 0.000 4 5 5 5 5
EA 199.688 0.000 4 5 5 5 5

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 29 9 26.75
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 3 30.25
T.FEN 20 11 8 9.00
T.FİZİK 7 0 6 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E-c

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A+A

12 C+C

13 E+E

14 D+D

15 A+A

16 C-b

17 C-b

18 A+A

19 C  

20 A+A

21 B+B

22 E-d

23 A  

24 E+E

25 C+C

26 A+A

27 E+E

28 E-b

29 D-b

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A+A

34 A+A

35 E-d

36 A-e

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-b

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-d

7 6-c

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-e

3 6  

4 1  

5 2  

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11  - 

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-a

2 4-d

3 1-d

4 2-e

5 7  

6 5-e

7 6-c

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+e

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 22.04.2022



SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

GİZEM İŞAL
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12B

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 337.542 0.000 8 16 16 16 16
SOZ 195.017 0.000 8 16 16 16 16
SAY 195.017 0.000 8 16 16 16 16
EA 195.017 0.000 8 16 16 16 16

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 24 6 22.50
T.SOSYAL 20 11 5 9.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 0 1.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 6 29.50
T.FEN 20 11 6 9.50
T.FİZİK 7 0 4 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D-b

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E  

11 A-e

12 C+C

13 E  

14 D+D

15 A  

16 C+C

17 C-b

18 A+A

19 C  

20 A  

21 B+B

22 E  

23 A  

24 E+E

25 C+C

26 A  

27 E  

28 E+E

29 D-b

30 B+B

31 B  

32 C+C

33 A-e

34 A+A

35 E+E

36 A+A

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7  

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+ 

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-a

4 1-a

5 2  

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11  - 

12    

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-c

2 4  

3 1-d

4 2-c

5 7  

6 5  

7 6-d

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+e

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 22.04.2022



SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

ALİ KUNCAN
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12A

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 316.708 0.000 6 29 29 29 29
SOZ 186.683 0.000 6 29 29 29 29
SAY 186.683 0.000 6 29 29 29 29
EA 186.683 0.000 6 29 29 29 29

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 19 10 16.50
T.SOSYAL 20 11 8 9.00
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 3 0.25
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 9 28.75
T.FEN 20 11 1 10.75
T.FİZİK 7 0 1 0.00
T.KİMYA 7 5 0 5.00
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D  

4 E+E

5 D  

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E  

11 A  

12 C  

13 E+E

14 D  

15 A-d

16 C-b

17 C  

18 A  

19 C  

20 A  

21 B+B

22 E  

23 A-b

24 E+E

25 C-e

26 A+A

27 E+E

28 E-c

29 D+D

30 B+B

31 B-e

32 C+C

33 A-e

34 A+A

35 E-b

36 A-e

37 E-c

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-d

7 6  

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-a

4 1-a

5 2-e

6 3-a

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11  - 

12  - 

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1  

4 2  

5 7  

6 5  

7 6-a

8 [+[

9 1  

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 22.04.2022



SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

BERAT TAŞ
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12A

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 311.708 0.000 8 33 33 33 33
SOZ 184.683 0.000 8 33 33 33 33
SAY 184.683 0.000 8 33 33 33 33
EA 184.683 0.000 8 33 33 33 33

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 19 19 14.25
T.SOSYAL 20 11 6 9.50
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 1 0.75
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 6 29.50
T.FEN 20 11 3 10.25
T.FİZİK 7 0 2 0.00
T.KİMYA 7 5 1 4.75
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E-a

5 D-e

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A-d

10 E+E

11 A+A

12 C+C

13 E-d

14 D+D

15 A  

16 C-b

17 C-b

18 A-e

19 C-b

20 A-d

21 B+B

22 E  

23 A-e

24 E-d

25 C-d

26 A-b

27 E+E

28 E+E

29 D-e

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-e

34 A-d

35 E+E

36 A-e

37 E-d

38 C+C

39 E-d

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-c

5 2-e

6 7-d

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+ 

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-b

4 1-d

5 2-e

6 3-b

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4-c

3 1  

4 2  

5 7  

6 5  

7 6-c

8 [+[

9 1- 

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+e

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 22.04.2022



SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

AMİNE SAZ
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12B

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 325.048 0.000 13 24 24 24 24
SOZ 190.019 0.000 13 24 24 24 24
SAY 190.019 0.000 13 24 24 24 24
EA 190.019 0.000 13 24 24 24 24

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 22 11 19.25
T.SOSYAL 20 11 7 9.25
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 2 0.50
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 4 30.00
T.FEN 20 11 8 9.00
T.FİZİK 7 0 6 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D-e

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E  

11 A+A

12 C+C

13 E+E

14 D  

15 A+A

16 C  

17 C-b

18 A+A

19 C-e

20 A  

21 B  

22 E-c

23 A-b

24 E+E

25 C+C

26 A-d

27 E+E

28 E+E

29 D-b

30 B-e

31 B+B

32 C  

33 A+A

34 A  

35 E+E

36 A-e

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E-b

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-c

5 2-b

6 7-a

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+ 

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5  

3 6-a

4 1  

5 2-e

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-a

2 4-d

3 1-e

4 2-a

5 7  

6 5-e

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+b

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

MİSLİNA DEMİRDÖĞEN
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12B

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 358.376 0.000 1 1 1 1 1
SOZ 203.350 0.000 1 1 1 1 1
SAY 203.350 0.000 1 1 1 1 1
EA 203.350 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 31 8 29.00
T.SOSYAL 20 11 6 9.50
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 1 0.75
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 8 29.00
T.FEN 20 11 4 10.00
T.FİZİK 7 0 2 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A+A

12 C+C

13 E+E

14 D-b

15 A+A

16 C-b

17 C+C

18 A+A

19 C+C

20 A  

21 B+B

22 E+E

23 A-c

24 E+E

25 C-e

26 A-d

27 E+E

28 E+E

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A+A

34 A-c

35 E+E

36 A-e

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-c

5 2-b

6 7-d

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+ 

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-c

4 1-a

5 2  

6 3-b

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11  - 

12  - 

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4-d

3 1-b

4 2  

5 7  

6 5  

7 6  

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+c

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

ELİFE KALLİ
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12C

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 334.208 0.000 5 19 19 19 19
SOZ 193.683 0.000 5 19 19 19 19
SAY 193.683 0.000 5 19 19 19 19
EA 193.683 0.000 5 19 19 19 19

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 23 9 20.75
T.SOSYAL 20 11 7 9.25
T.TARİH 5 0 4 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 3 0.25
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 7 29.25
T.FEN 20 11 0 11.00
T.FİZİK 7 0 0 0.00
T.KİMYA 7 5 0 5.00
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D-a

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A  

12 C  

13 E  

14 D  

15 A+A

16 C+C

17 C-b

18 A+A

19 C  

20 A  

21 B+B

22 E  

23 A  

24 E+E

25 C-e

26 A-b

27 E+E

28 E+E

29 D-b

30 B+B

31 B+B

32 C-e

33 A-e

34 A+A

35 E+E

36 A-e

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5  

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-d

7 6  

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+a

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-b

4 1-a

5 2-e

6 3-b

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1  

4 2  

5 7  

6 5  

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

KENAN YILDIZ
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12A

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 304.214 0.000 11 36 36 36 36
SOZ 181.685 0.000 11 36 36 36 36
SAY 181.685 0.000 11 36 36 36 36
EA 181.685 0.000 11 36 36 36 36

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 14 7 12.25
T.SOSYAL 20 11 8 9.00
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 3 0.25
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 4 30.00
T.FEN 20 11 4 10.00
T.FİZİK 7 0 3 0.00
T.KİMYA 7 5 1 4.75
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D-b

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E  

8 D+D

9 A-d

10 E  

11 A  

12 C  

13 E  

14 D  

15 A  

16 C  

17 C  

18 A-d

19 C+C

20 A  

21 B  

22 E  

23 A  

24 E  

25 C+C

26 A  

27 E+E

28 E-b

29 D-b

30 B+B

31 B  

32 C+C

33 A-d

34 A+A

35 E  

36 A-e

37 E  

38 C+C

39 E  

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-a

6 7-d

7 6-a

8 [+[

9 1  

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+ 

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6  

4 1  

5 2  

6 3-b

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-e

2 4  

3 1-e

4 2  

5 7  

6 5  

7 6-a

8 [+[

9 1  

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

ŞULE NUR ORÇAN
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12B

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 350.052 0.000 3 4 4 4 4
SOZ 200.021 0.000 3 4 4 4 4
SAY 200.021 0.000 3 4 4 4 4
EA 200.021 0.000 3 4 4 4 4

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 29 7 27.25
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 5 29.75
T.FEN 20 11 7 9.25
T.FİZİK 7 0 5 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A+A

12 C+C

13 E+E

14 D  

15 A+A

16 C+C

17 C+C

18 A  

19 C-d

20 A  

21 B+B

22 E-c

23 A  

24 E+E

25 C-e

26 A-d

27 E+E

28 E+E

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-e

34 A-c

35 E+E

36 A-e

37 E+E

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-e

2 3-e

3 4-d

4 1-b

5 2-a

6 7-a

7 6-b

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-b

4 1-a

5 2-e

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-a

2 4-d

3 1-b

4 2-a

5 7  

6 5  

7 6-c

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+e

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

METE
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12A

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 300.877 0.000 12 37 37 37 37
SOZ 180.351 0.000 12 37 37 37 37
SAY 180.351 0.000 12 37 37 37 37
EA 180.351 0.000 12 37 37 37 37

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 14 15 10.25
T.SOSYAL 20 11 7 9.25
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 2 0.50
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 4 30.00
T.FEN 20 11 1 10.75
T.FİZİK 7 0 0 0.00
T.KİMYA 7 5 1 4.75
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E  

8 D-e

9 A+A

10 E  

11 A+A

12 C-a

13 E  

14 D  

15 A  

16 C-d

17 C  

18 A  

19 C  

20 A  

21 B  

22 E  

23 A-c

24 E-b

25 C-e

26 A-d

27 E+E

28 E-c

29 D-e

30 B+B

31 B-e

32 C+C

33 A-e

34 A-d

35 E+E

36 A-d

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E-b

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-c

5 2-b

6 7-a

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+ 

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-b

4 1  

5 2-e

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1  

4 2  

5 7  

6 5  

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

ZEHRA DAŞKIRAN
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12B

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 330.044 0.000 12 23 23 23 23
SOZ 192.018 0.000 12 23 23 23 23
SAY 192.018 0.000 12 23 23 23 23
EA 192.018 0.000 12 23 23 23 23

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 24 13 20.75
T.SOSYAL 20 11 7 9.25
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 2 0.50
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 7 29.25
T.FEN 20 11 5 9.75
T.FİZİK 7 0 3 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D-e

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A+A

12 C  

13 E+E

14 D+D

15 A-d

16 C-b

17 C-a

18 A+A

19 C  

20 A+A

21 B-d

22 E-d

23 A  

24 E+E

25 C-e

26 A-b

27 E+E

28 E+E

29 D-e

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-e

34 A+A

35 E+E

36 A-e

37 E-d

38 C+C

39 E-d

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-d

4 1-a

5 2-b

6 7  

7 6  

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-a

4 1-d

5 2-e

6 3-b

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-b

2 4-d

3 1-a

4 2  

5 7  

6 5  

7 6  

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+e

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

TURGAY ERGÜVEN
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12A

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 343.380 0.000 2 11 11 11 11
SOZ 197.352 0.000 2 11 11 11 11
SAY 197.352 0.000 2 11 11 11 11
EA 197.352 0.000 2 11 11 11 11

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 26 8 24.00
T.SOSYAL 20 11 6 9.50
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 1 0.75
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 4 30.00
T.FEN 20 11 6 9.50
T.FİZİK 7 0 5 0.00
T.KİMYA 7 5 1 4.75
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D-e

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E  

11 A+A

12 C+C

13 E+E

14 D+D

15 A-d

16 C+C

17 C  

18 A  

19 C  

20 A  

21 B+B

22 E  

23 A-c

24 E-b

25 C-e

26 A+A

27 E+E

28 E-b

29 D-a

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A+A

34 A+A

35 E+E

36 A+A

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-b

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+ 

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-a

4 1-a

5 2  

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-d

2 4  

3 1-e

4 2  

5 7-b

6 5-c

7 6-a

8 [+[

9 1  

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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