
SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

RÜVEYDA KILINÇ
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12A

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 353.384 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 201.354 0.000 0 0 0 0 0
SAY 201.354 0.000 0 0 0 0 0
EA 201.354 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 30 9 27.75
T.SOSYAL 20 11 8 9.00
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 3 0.25
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 4 30.00
T.FEN 20 11 7 9.25
T.FİZİK 7 0 5 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E-b

11 A+A

12 C+C

13 E+E

14 D+D

15 A+A

16 C-a

17 C-b

18 A+A

19 C  

20 A-b

21 B+B

22 E-c

23 A-b

24 E+E

25 C+C

26 A+A

27 E+E

28 E+E

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-e

34 A-c

35 E+E

36 A+A

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-c

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-c

7 6  

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-b

4 1-a

5 2  

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-a

2 4-c

3 1-a

4 2  

5 7  

6 5-c

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+e

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 22.04.2022



SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

LMNN
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12C

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 320.876 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 188.350 0.000 0 0 0 0 0
SAY 188.350 0.000 0 0 0 0 0
EA 188.350 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 21 16 17.00
T.SOSYAL 20 11 8 9.00
T.TARİH 5 0 4 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 7 29.25
T.FEN 20 11 0 11.00
T.FİZİK 7 0 0 0.00
T.KİMYA 7 5 0 5.00
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D-e

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A-d

10 E-b

11 A+A

12 C+C

13 E  

14 D-a

15 A  

16 C+C

17 C-b

18 A+A

19 C-e

20 A+A

21 B-e

22 E  

23 A-c

24 E+E

25 C-e

26 A+A

27 E-b

28 E+E

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-e

34 A-c

35 E-b

36 A-d

37 E-b

38 C+C

39 E-a

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-c

3 4-e

4 1-a

5 2  

6 7-a

7 6-c

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-a

4 1-a

5 2-e

6 3-a

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11  - 

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1  

4 2  

5 7  

6 5  

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 22.04.2022



SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT
ENES BAZ

Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf
Numarası 0 Sınıfı 12Z

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 344.219 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 197.688 0.000 0 0 0 0 0
SAY 197.688 0.000 0 0 0 0 0
EA 197.688 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 27 10 24.50
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 3 30.25
T.FEN 20 11 5 9.75
T.FİZİK 7 0 4 0.00
T.KİMYA 7 5 1 4.75
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D-e

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A  

12 C+C

13 E+E

14 D+D

15 A+A

16 C-b

17 C-a

18 A+A

19 C  

20 A+A

21 B+B

22 E  

23 A-e

24 E+E

25 C-e

26 A+A

27 E+E

28 E-d

29 D-e

30 B-d

31 B+B

32 C+C

33 A+A

34 A+A

35 E+E

36 A+A

37 E-a

38 C+C

39 E-c

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-c

4 1-a

5 2-b

6 7-a

7 6-c

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6  

4 1  

5 2  

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-a

2 4-d

3 1-e

4 2-a

5 7  

6 5  

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 22.04.2022



SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

SENA AKILLI
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12Z

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 307.543 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 183.017 0.000 0 0 0 0 0
SAY 183.017 0.000 0 0 0 0 0
EA 183.017 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 16 11 13.25
T.SOSYAL 20 11 7 9.25
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 2 0.50
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 6 29.50
T.FEN 20 11 3 10.25
T.FİZİK 7 0 3 0.00
T.KİMYA 7 5 0 5.00
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A  

10 E  

11 A  

12 C  

13 E  

14 D  

15 A  

16 C  

17 C-b

18 A-b

19 C  

20 A  

21 B  

22 E  

23 A  

24 E+E

25 C+C

26 A-c

27 E+E

28 E-b

29 D-e

30 B+B

31 B-e

32 C+C

33 A+A

34 A-d

35 E-b

36 A-d

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E-c

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-c

5 2-b

6 7-d

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+ 

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-e

3 6-a

4 1-a

5 2-e

6 3-b

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4-e

3 1  

4 2  

5 7  

6 5-e

7 6-d

8 [+[

9 1  

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

SABRİ CE İ
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12A

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 316.713 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 186.685 0.000 0 0 0 0 0
SAY 186.685 0.000 0 0 0 0 0
EA 186.685 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 17 4 16.00
T.SOSYAL 20 11 8 9.00
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 3 0.25
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 5 29.75
T.FEN 20 11 3 10.25
T.FİZİK 7 0 2 0.00
T.KİMYA 7 5 1 4.75
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E-b

11 A+A

12 C  

13 E+E

14 D+D

15 A-d

16 C  

17 C+C

18 A-c

19 C  

20 A  

21 B  

22 E  

23 A-c

24 E+E

25 C  

26 A  

27 E+E

28 E+E

29 D+D

30 B  

31 B  

32 C  

33 A  

34 A  

35 E  

36 A  

37 E  

38 C  

39 E  

40 E  

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-a

7 6-b

8 [+[

9 1- 

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+d

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5  

3 6-a

4 1-a

5 2  

6 3-b

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-c

2 4-d

3 1  

4 2  

5 7  

6 5  

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

SAFA
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12Ç

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 334.213 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 193.685 0.000 0 0 0 0 0
SAY 193.685 0.000 0 0 0 0 0
EA 193.685 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 24 13 20.75
T.SOSYAL 20 11 8 9.00
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 3 0.25
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 5 29.75
T.FEN 20 11 1 10.75
T.FİZİK 7 0 0 0.00
T.KİMYA 7 5 1 4.75
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E-d

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A+A

12 C+C

13 E-a

14 D  

15 A-b

16 C-b

17 C-b

18 A+A

19 C-e

20 A  

21 B+B

22 E  

23 A-c

24 E+E

25 C+C

26 A+A

27 E+E

28 E-d

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-e

34 A+A

35 E-b

36 A-d

37 E-b

38 C+C

39 E+E

40 E-b

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-d

7 6-a

8 [+[

9 1  

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+ 

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-b

3 6-a

4 1-c

5 2-e

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1  

4 2  

5 7  

6 5  

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

MERT ÖZEN
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12C

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 335.050 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 194.020 0.000 0 0 0 0 0
SAY 194.020 0.000 0 0 0 0 0
EA 194.020 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 23 13 19.75
T.SOSYAL 20 11 8 9.00
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 3 0.25
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 1 30.75
T.FEN 20 11 0 11.00
T.FİZİK 7 0 0 0.00
T.KİMYA 7 5 0 5.00
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E-d

8 D+D

9 A+A

10 E  

11 A+A

12 C+C

13 E-a

14 D  

15 A-b

16 C-b

17 C-b

18 A+A

19 C-e

20 A  

21 B+B

22 E  

23 A-c

24 E+E

25 C+C

26 A+A

27 E+E

28 E-d

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-e

34 A+A

35 E-b

36 A-d

37 E-b

38 C+C

39 E+E

40 E-b

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-d

7 6-a

8 [+[

9 1  

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+ 

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5  

3 6  

4 1  

5 2  

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1  

4 2  

5 7  

6 5  

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

SARE ALBENİ
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12C

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 353.379 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 201.352 0.000 0 0 0 0 0
SAY 201.352 0.000 0 0 0 0 0
EA 201.352 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 27 8 25.00
T.SOSYAL 20 11 6 9.50
T.TARİH 5 0 3 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 3 0.25
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 2 30.50
T.FEN 20 11 0 11.00
T.FİZİK 7 0 0 0.00
T.KİMYA 7 5 0 5.00
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A-e

12 C-e

13 E+E

14 D+D

15 A+A

16 C+C

17 C+C

18 A+A

19 C-b

20 A  

21 B-c

22 E+E

23 A-b

24 E+E

25 C-e

26 A-d

27 E+E

28 E  

29 D-b

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A+A

34 A+A

35 E  

36 A  

37 E  

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-e

2 3-a

3 4  

4 1  

5 2-b

6 7-d

7 6  

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+d

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5  

3 6  

4 1-a

5 2  

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1  

4 2  

5 7  

6 5  

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

BUĞRA KUŞ
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12Z

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 320.880 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 188.352 0.000 0 0 0 0 0
SAY 188.352 0.000 0 0 0 0 0
EA 188.352 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 23 13 19.75
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 9 28.75
T.FEN 20 11 8 9.00
T.FİZİK 7 0 6 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E  

11 A-e

12 C+C

13 E+E

14 D+D

15 A-b

16 C-b

17 C  

18 A-e

19 C  

20 A-e

21 B  

22 E-b

23 A-b

24 E+E

25 C+C

26 A+A

27 E+E

28 E-b

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-e

34 A+A

35 E-b

36 A-d

37 E-b

38 C+C

39 E-a

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-d

6 7-a

7 6-c

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+d

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-c

4 1-a

5 2-e

6 3-b

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11  - 

12  - 

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-a

2 4-d

3 1-a

4 2-b

5 7  

6 5-c

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+e

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

FATİH TAŞKIRAN
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12Z

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 336.713 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 194.685 0.000 0 0 0 0 0
SAY 194.685 0.000 0 0 0 0 0
EA 194.685 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 26 9 23.75
T.SOSYAL 20 11 8 9.00
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 3 0.25
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 8 29.00
T.FEN 20 11 7 9.25
T.FİZİK 7 0 5 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D-c

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D-e

9 A+A

10 E+E

11 A-e

12 C  

13 E  

14 D+D

15 A+A

16 C  

17 C  

18 A+A

19 C+C

20 A+A

21 B-e

22 E  

23 A-c

24 E+E

25 C-e

26 A+A

27 E+E

28 E-b

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A+A

34 A+A

35 E+E

36 A-e

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-a

7 6  

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+d

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-b

4 1-a

5 2  

6 3-b

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11  - 

12  - 

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-a

2 4-d

3 1-a

4 2  

5 7  

6 5-d

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+e

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

EMİNE
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12D

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 341.717 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 196.687 0.000 0 0 0 0 0
SAY 196.687 0.000 0 0 0 0 0
EA 196.687 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 27 13 23.75
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 4 30.00
T.FEN 20 11 4 10.00
T.FİZİK 7 0 4 0.00
T.KİMYA 7 5 0 5.00
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A-e

12 C+C

13 E+E

14 D+D

15 A-b

16 C-b

17 C-b

18 A+A

19 C-e

20 A+A

21 B-a

22 E-a

23 A-c

24 E+E

25 C+C

26 A+A

27 E+E

28 E+E

29 D-b

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-e

34 A+A

35 E-d

36 A-e

37 E-b

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-e

2 3-a

3 4-d

4 1-c

5 2-b

6 7-a

7 6-e

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-a

4 1-b

5 2  

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1-d

4 2-c

5 7  

6 5-d

7 6-a

8 [+[

9 1  

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

NAZLI ÇAĞLAYAN
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12D

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 370.052 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 208.021 0.000 0 0 0 0 0
SAY 208.021 0.000 0 0 0 0 0
EA 208.021 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 32 8 30.00
T.SOSYAL 20 11 8 9.00
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 3 0.25
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 0 31.00
T.FEN 20 11 0 11.00
T.FİZİK 7 0 0 0.00
T.KİMYA 7 5 0 5.00
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A+A

12 C+C

13 E+E

14 D+D

15 A+A

16 C-b

17 C-b

18 A+A

19 C-e

20 A+A

21 B-a

22 E-a

23 A-c

24 E+E

25 C+C

26 A+A

27 E+E

28 E+E

29 D-b

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A+A

34 A+A

35 E+E

36 A-e

37 E+E

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-e

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-b

7 6  

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4  

2 5  

3 6  

4 1  

5 2  

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1  

4 2  

5 7  

6 5  

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

EDAGÜNEŞ
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12D

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 350.882 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 200.353 0.000 0 0 0 0 0
SAY 200.353 0.000 0 0 0 0 0
EA 200.353 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 28 10 25.50
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 4 30.00
T.FEN 20 11 0 11.00
T.FİZİK 7 0 0 0.00
T.KİMYA 7 5 0 5.00
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E-a

8 D+D

9 A-c

10 E+E

11 A+A

12 C-d

13 E-d

14 D  

15 A+A

16 C-b

17 C-b

18 A  

19 C+C

20 A+A

21 B+B

22 E+E

23 A-c

24 E+E

25 C-e

26 A+A

27 E+E

28 E+E

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A+A

34 A+A

35 E-b

36 A+A

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-c

3 4-e

4 1-a

5 2-a

6 7-d

7 6-b

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+a

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6  

4 1  

5 2  

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11  - 

12    

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1  

4 2  

5 7  

6 5  

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT
SILA GÜL

Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf
Numarası 0 Sınıfı 12D

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 357.546 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 203.018 0.000 0 0 0 0 0
SAY 203.018 0.000 0 0 0 0 0
EA 203.018 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 29 8 27.00
T.SOSYAL 20 11 7 9.25
T.TARİH 5 0 4 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 3 0.25
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 4 30.00
T.FEN 20 11 0 11.00
T.FİZİK 7 0 0 0.00
T.KİMYA 7 5 0 5.00
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A+A

12 C+C

13 E+E

14 D-a

15 A+A

16 C  

17 C  

18 A+A

19 C+C

20 A  

21 B+B

22 E+E

23 A+A

24 E+E

25 C-e

26 A-b

27 E-d

28 E-b

29 D-b

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A+A

34 A-c

35 E+E

36 A+A

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5  

2 3-c

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-b

7 6  

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-b

4 1  

5 2-e

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1  

4 2  

5 7  

6 5  

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT
TUBA GÜL

Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf
Numarası 0 Sınıfı 12B

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 350.049 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 200.019 0.000 0 0 0 0 0
SAY 200.019 0.000 0 0 0 0 0
EA 200.019 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 29 8 27.00
T.SOSYAL 20 11 7 9.25
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 2 0.50
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 5 29.75
T.FEN 20 11 8 9.00
T.FİZİK 7 0 6 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D-a

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A+A

12 C+C

13 E+E

14 D  

15 A-b

16 C+C

17 C-b

18 A+A

19 C+C

20 A  

21 B+B

22 E  

23 A-e

24 E+E

25 C-e

26 A+A

27 E+E

28 E-b

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A+A

34 A+A

35 E-b

36 A+A

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-a

4 1-a

5 2-b

6 7-d

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+ 

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5  

3 6-a

4 1  

5 2  

6 3-b

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11  - 

12  - 

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-b

2 4-c

3 1-e

4 2-c

5 7  

6 5-e

7 6-c

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+e

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

CENNET KÖSE
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12C

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 362.548 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 205.019 0.000 0 0 0 0 0
SAY 205.019 0.000 0 0 0 0 0
EA 205.019 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 31 6 29.50
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 6 29.50
T.FEN 20 11 0 11.00
T.FİZİK 7 0 0 0.00
T.KİMYA 7 5 0 5.00
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A  

12 C  

13 E+E

14 D+D

15 A+A

16 C+C

17 C-b

18 A+A

19 C+C

20 A+A

21 B+B

22 E+E

23 A  

24 E+E

25 C-b

26 A-c

27 E+E

28 E+E

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C-e

33 A-e

34 A+A

35 E+E

36 A-e

37 E+E

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-a

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6  

4 1  

5 2-e

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11  - 

12  - 

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1  

4 2  

5 7  

6 5  

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

HÜSNE KARAKUŞ
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12C

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 370.051 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 208.020 0.000 0 0 0 0 0
SAY 208.020 0.000 0 0 0 0 0
EA 208.020 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 31 5 29.75
T.SOSYAL 20 11 7 9.25
T.TARİH 5 0 4 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 3 0.25
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 0 31.00
T.FEN 20 11 0 11.00
T.FİZİK 7 0 0 0.00
T.KİMYA 7 5 0 5.00
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E  

11 A+A

12 C-d

13 E+E

14 D+D

15 A+A

16 C  

17 C-a

18 A  

19 C-e

20 A+A

21 B+B

22 E-d

23 A+A

24 E+E

25 C+C

26 A+A

27 E+E

28 E+E

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A+A

34 A-c

35 E+E

36 A+A

37 E+E

38 C+C

39 E+E

40 E  

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5  

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-a

7 6  

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4  

2 5  

3 6  

4 1  

5 2  

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1  

4 2  

5 7  

6 5  

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

TUĞÇE
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12C

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 339.216 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 195.686 0.000 0 0 0 0 0
SAY 195.686 0.000 0 0 0 0 0
EA 195.686 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 25 11 22.25
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 4 30.00
T.FEN 20 11 1 10.75
T.FİZİK 7 0 1 0.00
T.KİMYA 7 5 0 5.00
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D-e

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A-c

10 E+E

11 A+A

12 C  

13 E+E

14 D+D

15 A+A

16 C-b

17 C-b

18 A+A

19 C+C

20 A  

21 B  

22 E  

23 A-c

24 E+E

25 C-e

26 A-b

27 E+E

28 E+E

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-e

34 A+A

35 E+E

36 A+A

37 E-d

38 C+C

39 E-c

40 E-b

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-c

3 4-e

4 1-a

5 2-e

6 7-e

7 6-c

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-a

4 1  

5 2-e

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1  

4 2  

5 7  

6 5  

7 6-c

8 [+[

9 1  

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

NİSANUR ALTUN
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12B

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 360.048 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 204.019 0.000 0 0 0 0 0
SAY 204.019 0.000 0 0 0 0 0
EA 204.019 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 30 8 28.00
T.SOSYAL 20 11 7 9.25
T.TARİH 5 0 4 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 3 0.25
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 3 30.25
T.FEN 20 11 2 10.50
T.FİZİK 7 0 1 0.00
T.KİMYA 7 5 1 4.75
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D-b

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A-c

12 C+C

13 E+E

14 D+D

15 A-b

16 C  

17 C  

18 A+A

19 C-d

20 A+A

21 B+B

22 E+E

23 A-b

24 E+E

25 C-e

26 A-b

27 E+E

28 E+E

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A+A

34 A+A

35 E+E

36 A+A

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2  

6 7-a

7 6  

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+d

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6  

4 1  

5 2-a

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1  

4 2  

5 7  

6 5-c

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

FATMAGÜL GÜNEŞ
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12A

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 365.879 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 206.352 0.000 0 0 0 0 0
SAY 206.352 0.000 0 0 0 0 0
EA 206.352 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 34 6 32.50
T.SOSYAL 20 11 8 9.00
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 3 0.25
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 9 28.75
T.FEN 20 11 6 9.50
T.FİZİK 7 0 4 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A+A

12 C+C

13 E+E

14 D+D

15 A+A

16 C+C

17 C+C

18 A+A

19 C+C

20 A+A

21 B+B

22 E+E

23 A-e

24 E+E

25 C+C

26 A-b

27 E+E

28 E+E

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-d

34 A+A

35 E+E

36 A-d

37 E-b

38 C+C

39 E+E

40 E-b

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-e

6 7-d

7 6  

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-b

4 1-d

5 2-e

6 3-d

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11  - 

12  - 

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1-d

4 2-c

5 7  

6 5-e

7 6-c

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+e

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

İLAYDA KOÇ
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12C

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 355.881 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 202.352 0.000 0 0 0 0 0
SAY 202.352 0.000 0 0 0 0 0
EA 202.352 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 29 9 26.75
T.SOSYAL 20 11 8 9.00
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 3 0.25
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 4 30.00
T.FEN 20 11 0 11.00
T.FİZİK 7 0 0 0.00
T.KİMYA 7 5 0 5.00
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D-e

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A+A

12 C+C

13 E+E

14 D+D

15 A+A

16 C-b

17 C-b

18 A+A

19 C+C

20 A-c

21 B  

22 E  

23 A-c

24 E+E

25 C-e

26 A+A

27 E+E

28 E+E

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A+A

34 A+A

35 E+E

36 A+A

37 E-d

38 C+C

39 E-b

40 E-b

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-c

3 4-d

4 1-a

5 2-e

6 7-e

7 6-c

8 [+[

9 1  

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+ 

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-a

4 1  

5 2-e

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1  

4 2  

5 7  

6 5  

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

SULTAN TAŞDEMİR
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12A

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 332.553 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 193.021 0.000 0 0 0 0 0
SAY 193.021 0.000 0 0 0 0 0
EA 193.021 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 24 12 21.00
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 2 30.50
T.FEN 20 11 6 9.50
T.FİZİK 7 0 4 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E  

11 A  

12 C+C

13 E+E

14 D-b

15 A-b

16 C-b

17 C-a

18 A+A

19 C+C

20 A  

21 B-a

22 E  

23 A-e

24 E+E

25 C+C

26 A-b

27 E+E

28 E-d

29 D-e

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-e

34 A+A

35 E-d

36 A-e

37 E+E

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-a

6 7-d

7 6-b

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+d

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6  

4 1  

5 2  

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-b

2 4  

3 1-e

4 2  

5 7  

6 5-c

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+e

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

NİSA ORÇAN
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12D

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 358.381 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 203.352 0.000 0 0 0 0 0
SAY 203.352 0.000 0 0 0 0 0
EA 203.352 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 31 8 29.00
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 7 29.25
T.FEN 20 11 2 10.50
T.FİZİK 7 0 2 0.00
T.KİMYA 7 5 0 5.00
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D-a

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A+A

12 C+C

13 E+E

14 D-b

15 A+A

16 C+C

17 C-b

18 A-e

19 C+C

20 A+A

21 B-e

22 E+E

23 A  

24 E+E

25 C+C

26 A+A

27 E+E

28 E+E

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-e

34 A+A

35 E+E

36 A-d

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-d

7 6-c

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-a

3 6-b

4 1  

5 2-e

6 3-b

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11  - 

12    

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1  

4 2  

5 7  

6 5-d

7 6-c

8 [+[

9 1  

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

İREM SULTAN KALKAN
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12D

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 355.047 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 202.019 0.000 0 0 0 0 0
SAY 202.019 0.000 0 0 0 0 0
EA 202.019 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 29 7 27.25
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 6 29.50
T.FEN 20 11 0 11.00
T.FİZİK 7 0 0 0.00
T.KİMYA 7 5 0 5.00
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A  

12 C  

13 E+E

14 D-b

15 A+A

16 C+C

17 C-b

18 A-e

19 C+C

20 A+A

21 B-e

22 E+E

23 A  

24 E+E

25 C+C

26 A+A

27 E+E

28 E+E

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-e

34 A-c

35 E+E

36 A-d

37 E  

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-b

7 6-c

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-b

4 1  

5 2  

6 3-b

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12  - 

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1  

4 2  

5 7  

6 5  

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

KEVSER GÜNEŞ
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12B

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 353.380 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 201.352 0.000 0 0 0 0 0
SAY 201.352 0.000 0 0 0 0 0
EA 201.352 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 31 9 28.75
T.SOSYAL 20 11 8 9.00
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 3 0.25
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 8 29.00
T.FEN 20 11 7 9.25
T.FİZİK 7 0 5 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E-a

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E-b

11 A+A

12 C+C

13 E+E

14 D+D

15 A-d

16 C+C

17 C-b

18 A+A

19 C+C

20 A+A

21 B+B

22 E-c

23 A-c

24 E+E

25 C+C

26 A+A

27 E+E

28 E+E

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-e

34 A+A

35 E+E

36 A-e

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-a

6 7-d

7 6  

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-b

4 1-e

5 2  

6 3-a

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11  - 

12  - 

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-a

2 4-d

3 1-a

4 2  

5 7  

6 5-b

7 6-b

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+e

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

YAREN POLAT
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12D

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 355.885 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 202.354 0.000 0 0 0 0 0
SAY 202.354 0.000 0 0 0 0 0
EA 202.354 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 31 9 28.75
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 5 29.75
T.FEN 20 11 6 9.50
T.FİZİK 7 0 4 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E-c

11 A+A

12 C-e

13 E+E

14 D+D

15 A+A

16 C-b

17 C-b

18 A+A

19 C-d

20 A-b

21 B+B

22 E+E

23 A+A

24 E+E

25 C+C

26 A-b

27 E+E

28 E+E

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A+A

34 A+A

35 E+E

36 A-e

37 E+E

38 C+C

39 E+E

40 E-a

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-c

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-d

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+d

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-a

3 6-a

4 1-a

5 2  

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11  - 

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4-c

3 1-a

4 2  

5 7  

6 5-e

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+d

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

HÜLYA
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12A

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 331.715 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 192.686 0.000 0 0 0 0 0
SAY 192.686 0.000 0 0 0 0 0
EA 192.686 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 24 11 21.25
T.SOSYAL 20 11 8 9.00
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 3 0.25
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 5 29.75
T.FEN 20 11 6 9.50
T.FİZİK 7 0 5 0.00
T.KİMYA 7 5 1 4.75
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E  

11 A+A

12 C+C

13 E  

14 D+D

15 A  

16 C-b

17 C-a

18 A+A

19 C-d

20 A  

21 B+B

22 E  

23 A-c

24 E+E

25 C-e

26 A+A

27 E+E

28 E-b

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-c

34 A-d

35 E-b

36 A-d

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-d

6 7-b

7 6  

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-a

4 1  

5 2-e

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4-d

3 1  

4 2-c

5 7-a

6 5-e

7 6-a

8 [+[

9 1  

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

GÜLÇİN AKTOP
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12A

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 360.050 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 204.020 0.000 0 0 0 0 0
SAY 204.020 0.000 0 0 0 0 0
EA 204.020 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 33 7 31.25
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 8 29.00
T.FEN 20 11 8 9.00
T.FİZİK 7 0 6 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D-e

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E-b

11 A+A

12 C+C

13 E+E

14 D+D

15 A+A

16 C+C

17 C-b

18 A+A

19 C-a

20 A+A

21 B+B

22 E+E

23 A+A

24 E+E

25 C+C

26 A+A

27 E+E

28 E+E

29 D-e

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A+A

34 A+A

35 E+E

36 A-c

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-d

6 7-d

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+d

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-e

4 1-a

5 2-e

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11  - 

12  - 

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-c

2 4  

3 1-b

4 2-a

5 7-c

6 5-e

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+e

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

LEYLA KURT
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12D

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 361.719 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 204.688 0.000 0 0 0 0 0
SAY 204.688 0.000 0 0 0 0 0
EA 204.688 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 30 8 28.00
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 1 30.75
T.FEN 20 11 0 11.00
T.FİZİK 7 0 0 0.00
T.KİMYA 7 5 0 5.00
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A+A

12 C  

13 E+E

14 D  

15 A+A

16 C+C

17 C-b

18 A+A

19 C-d

20 A+A

21 B+B

22 E+E

23 A+A

24 E+E

25 C+C

26 A+A

27 E+E

28 E-b

29 D-e

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-e

34 A-c

35 E-b

36 A+A

37 E-b

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-d

4 1-a

5 2-d

6 7-b

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+d

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5  

3 6  

4 1  

5 2  

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1  

4 2  

5 7  

6 5  

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT
CANSU

Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf
Numarası 0 Sınıfı 12C

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 359.218 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 203.687 0.000 0 0 0 0 0
SAY 203.687 0.000 0 0 0 0 0
EA 203.687 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 31 9 28.75
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 4 30.00
T.FEN 20 11 3 10.25
T.FİZİK 7 0 2 0.00
T.KİMYA 7 5 1 4.75
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D-c

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A-d

12 C+C

13 E-a

14 D+D

15 A+A

16 C+C

17 C-b

18 A+A

19 C+C

20 A+A

21 B+B

22 E+E

23 A+A

24 E+E

25 C+C

26 A-b

27 E+E

28 E-b

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-c

34 A+A

35 E+E

36 A-e

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-a

7 6-b

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+d

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5  

3 6-a

4 1-d

5 2  

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-e

2 4  

3 1-d

4 2  

5 7  

6 5  

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

SEFANUR YİĞİT
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12Z

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 373.384 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 209.353 0.000 0 0 0 0 0
SAY 209.353 0.000 0 0 0 0 0
EA 209.353 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 36 3 35.25
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 8 29.00
T.FEN 20 11 8 9.00
T.FİZİK 7 0 6 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A+A

12 C+C

13 E+E

14 D+D

15 A+A

16 C+C

17 C-b

18 A+A

19 C+C

20 A+A

21 B+B

22 E+E

23 A  

24 E+E

25 C+C

26 A+A

27 E+E

28 E+E

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A+A

34 A-c

35 E+E

36 A-e

37 E+E

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-d

7 6-c

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+d

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-b

4 1-a

5 2  

6 3-b

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11  - 

12  - 

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-a

2 4-d

3 1-a

4 2-b

5 7  

6 5-b

7 6-c

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+e

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 22.04.2022



SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

MÜCELLA ÇAM
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12D

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 330.049 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 192.020 0.000 0 0 0 0 0
SAY 192.020 0.000 0 0 0 0 0
EA 192.020 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 22 12 19.00
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 3 30.25
T.FEN 20 11 0 11.00
T.FİZİK 7 0 0 0.00
T.KİMYA 7 5 0 5.00
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E-b

11 A  

12 C  

13 E+E

14 D+D

15 A-b

16 C-e

17 C+C

18 A+A

19 C  

20 A  

21 B+B

22 E+E

23 A  

24 E+E

25 C+C

26 A-b

27 E+E

28 E  

29 D-e

30 B-d

31 B-e

32 C+C

33 A-e

34 A-c

35 E-b

36 A-e

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-a

3 4-e

4 1-c

5 2-e

6 7-d

7 6-b

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5  

3 6-b

4 1  

5 2-d

6 3  

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13    

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1  

4 2  

5 7  

6 5  

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0  

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

EBRAR SAYGILI
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12B

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 335.049 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 194.020 0.000 0 0 0 0 0
SAY 194.020 0.000 0 0 0 0 0
EA 194.020 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 27 12 24.00
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 8 29.00
T.FEN 20 11 9 8.75
T.FİZİK 7 0 7 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D-e

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E-b

11 A  

12 C+C

13 E+E

14 D+D

15 A-d

16 C+C

17 C+C

18 A+A

19 C+C

20 A+A

21 B+B

22 E+E

23 A-d

24 E+E

25 C-e

26 A+A

27 E+E

28 E-b

29 D-e

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A-e

34 A-c

35 E-b

36 A+A

37 E-d

38 C+C

39 E-c

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-a

7 6-b

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+d

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-a

4 1-a

5 2-e

6 3-b

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12  - 

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-a

2 4-d

3 1-d

4 2-a

5 7-d

6 5-b

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+e

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

RABİYE YİĞİT
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12D

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 372.547 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 209.019 0.000 0 0 0 0 0
SAY 209.019 0.000 0 0 0 0 0
EA 209.019 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 34 5 32.75
T.SOSYAL 20 11 8 9.00
T.TARİH 5 0 4 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 6 29.50
T.FEN 20 11 2 10.50
T.FİZİK 7 0 0 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D  

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A+A

12 C+C

13 E+E

14 D+D

15 A-d

16 C+C

17 C-b

18 A+A

19 C+C

20 A+A

21 B-c

22 E-d

23 A-d

24 E+E

25 C+C

26 A+A

27 E+E

28 E+E

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A+A

34 A+A

35 E+E

36 A+A

37 E+E

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-e

3 4  

4 1-c

5 2-b

6 7-a

7 6-a

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-b

3 6-a

4 1  

5 2  

6 3-b

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12  - 

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1  

4 2  

5 7  

6 5  

7 6  

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+b

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC MATEMATİK
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC FEN
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

ÖZLEM BOZDAĞ
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12C

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 353.381 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 201.352 0.000 0 0 0 0 0
SAY 201.352 0.000 0 0 0 0 0
EA 201.352 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 29 8 27.00
T.SOSYAL 20 11 9 8.75
T.TARİH 5 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 6 29.50
T.FEN 20 11 1 10.75
T.FİZİK 7 0 0 0.00
T.KİMYA 7 5 1 4.75
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A+A

12 C+C

13 E+E

14 D  

15 A+A

16 C+C

17 C-b

18 A+A

19 C+C

20 A+A

21 B+B

22 E  

23 A-c

24 E+E

25 C-e

26 A+A

27 E-d

28 E+E

29 D-e

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A  

34 A-c

35 E+E

36 A-d

37 E-d

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5-a

2 3-c

3 4-e

4 1-a

5 2-b

6 7-a

7 6-c

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+b

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-a

4 1-c

5 2  

6 3-b

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11    

12    

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3  

2 4  

3 1  

4 2  

5 7  

6 5  

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+ 

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
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SINAV SONUÇ BELGESİ
22.04.2022
İNF 7 TYT

DİLEK CANİK
Yedi Güzel Adam Imam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Numarası 0 Sınıfı 12A

İl KAHRAMANMARAŞ İlçe TÜRKOĞLU

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 358.377 0.000 0 0 0 0 0
SOZ 203.351 0.000 0 0 0 0 0
SAY 203.351 0.000 0 0 0 0 0
EA 203.351 0.000 0 0 0 0 0

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 40 31 6 29.50
T.SOSYAL 20 11 6 9.50
T.TARİH 5 0 4 0.00
T.COĞRAFYA 5 1 2 0.50
T.FELSEFE 5 5 0 5.00
T.DİN 5 5 0 5.00
T.MATEMATİK 40 31 8 29.00
T.FEN 20 11 6 9.50
T.FİZİK 7 0 4 0.00
T.KİMYA 7 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 6 6 0 6.00

EDEBİYAT 40 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 24 0 0 0.00
TARİH1 10 0 0 0.00
COĞRAFYA1 6 0 0 0.00
SOSYAL 40 0 0 0.00
TARİH2 11 0 0 0.00
COĞRAFYA2 11 0 0 0.00
FELSEFE 12 0 0 0.00
DİN 6 0 0 0.00
MATEMATİK 40 0 0 0.00
FEN 40 0 0 0.00
FİZİK 14 0 0 0.00
KİMYA 13 0 0 0.00
BİYOLOJİ 13 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 E+E

2 A+A

3 D+D

4 E+E

5 D+D

6 D+D

7 E+E

8 D+D

9 A+A

10 E+E

11 A+A

12 C+C

13 E+E

14 D+D

15 A-d

16 C-b

17 C+C

18 A  

19 C+C

20 A  

21 B+B

22 E+E

23 A-e

24 E+E

25 C-e

26 A+A

27 E+E

28 E  

29 D+D

30 B+B

31 B+B

32 C+C

33 A+A

34 A+A

35 E+E

36 A-e

37 E-c

38 C+C

39 E+E

40 E+E

CA-ÖC T.SOSYAL
1 5  

2 3-c

3 4-e

4 1-a

5 2-e

6 7-b

7 6  

8 [+[

9 1  

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 9+ 

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 4-b

2 5-d

3 6-c

4 1-d

5 2  

6 3-b

7 [+[

8 1+ 

9 0+ 

10  + 

11  - 

12  - 

13  - 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18 ]+]

19 [+[

20 1+ 

21 1+ 

22  + 

23  + 

24  + 

25  + 

26  + 

27  + 

28  + 

29  + 

30 ]+]

31 [+[

32 1+ 

33 2+ 

34  + 

35  + 

36  + 

37  + 

38  + 

39  + 

40  + 

CA-ÖC T.FEN
1 3-a

2 4-d

3 1-b

4 2  

5 7  

6 5-b

7 6  

8 [+[

9 1- 

10 0- 

11  + 

12  + 

13  + 

14  + 

15  + 

16  + 

17  + 

18  + 

19 ]+]

20 8+e

CA-ÖC EDEBİYAT
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

CA-ÖC SOSYAL
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  
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20  
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24  

25  

26  

27  

28  
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31  

32  

33  
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36  

37  

38  
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CA-ÖC MATEMATİK
1  
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CA-ÖC FEN
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