
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - SÖZEL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE İMAM HATİP LİSESİ 21-22 Vip Yayınları AYT Deneme-7 TG 1395 630 258 50

Ortalamalar
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan

Genel Ortalama 8.48 4.85 7.26 3.71 3.30 2.89 11.10 3.99 10.10 8.92 6.61 7.26 32.21 18.75 27.52 210.344 210.341 188.639
İl Ortalaması 9.70 6.16 8.16 5.32 4.81 4.12 8.17 3.51 7.30 6.13 5.34 4.80 29.33 19.82 24.37 188.413 198.376 189.221

Okul Ortalaması 12.56 5.94 11.07 7.22 4.32 6.14 5.80 3.70 4.88 5.12 5.28 3.80 30.70 19.24 25.89 179.381 200.689 205.190

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 22 - YAREN POLAT 12 / D 32 5 30.75 22 9 19.75 5 1 4.75 0 0 0.00 59.00 15.00 55.25 170.224 261.835 309.505 6 3 1 1
2 48 - CENNET KÖSE 12 / C 25 8 23.00 26 6 24.50 5 3 4.25 0 0 0.00 56.00 17.00 51.75 177.964 244.547 307.904 7 4 2 2
3 27 - RABİA BABUÇÇU 12 / D 30 7 28.25 24 12 21.00 0 0 0.00 0 0 0.00 54.00 19.00 49.25 155.137 238.432 304.657 11 6 3 3
4 56 - ÖZLEM BOZDAĞ 12 / C 27 8 25.00 24 11 21.25 0 2 -0.50 0 0 0.00 51.00 21.00 45.75 149.473 223.086 289.893 24 11 5 4
5 46 - KÜBRA KAYAALP 12 / C 23 9 20.75 24 6 22.50 0 0 0.00 0 0 0.00 47.00 15.00 43.25 157.194 219.099 287.946 27 13 7 5
6 69 - EMİNE BLDRCN 12 / D 28 11 25.25 25 11 22.25 0 0 0.00 0 0 0.00 53.00 22.00 47.50 143.164 216.154 284.044 31 16 10 6
7 78 - NAZLI ÇAĞLAYAN 12 / D 26 6 24.50 20 15 16.25 0 0 0.00 0 0 0.00 46.00 21.00 40.75 150.397 221.842 274.717 42 21 13 7
8 53 - ESMANUR KURU 12 / C 20 17 15.75 25 11 22.25 0 0 0.00 0 0 0.00 45.00 28.00 38.00 149.688 195.258 262.728 62 31 15 8
9 38 - CANS U 12 / C 22 10 19.50 18 13 14.75 0 0 0.00 0 0 0.00 40.00 23.00 34.25 149.561 208.166 253.673 90 41 18 9

10 17 - HİLAL BOZDOĞAN 12 / D 20 10 17.50 21 12 18.00 0 0 0.00 0 0 0.00 41.00 22.00 35.50 145.281 197.271 252.849 92 43 20 10
11 52 - HÜSNE KARAKUŞ 12 / C 21 7 19.25 18 11 15.25 0 0 0.00 0 0 0.00 39.00 18.00 34.50 147.596 205.736 252.188 98 44 21 11
12 105 - LEYLA 12 / D 17 16 13.00 17 12 14.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 28.00 27.00 154.373 193.538 238.805 178 73 35 12
13 92 - MÜCELLA ÇAM 12 / D 18 13 14.75 20 15 16.25 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 28.00 31.00 144.936 187.641 237.960 187 75 37 13
14 74 - İLAYDA KOÇ 12 / C 19 13 15.75 12 3 11.25 1 0 1.00 0 0 0.00 32.00 16.00 28.00 156.760 202.570 235.729 204 80 39 14
15 0 - NURR GÜNE Ş 0 / 0 26 7 24.25 12 12 9.00 4 3 3.25 0 0 0.00 42.00 22.00 36.50 141.798 213.495 233.664 219 89 44 15
16 47 - SAFA KILIÇ 12 / Ç 22 8 20.00 0 0 0.00 5 3 4.25 0 0 0.00 27.00 11.00 24.25 184.212 241.375 230.824 243 100 49 16
17 10 - HÜSNANUR ÇİÇEK 12 / D 15 9 12.75 17 11 14.25 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 20.00 27.00 149.593 186.613 230.809 244 101 50 17
18 77 - NİSA ORÇAN 12 / D 27 10 24.50 0 0 0.00 8 5 6.75 0 0 0.00 35.00 15.00 31.25 175.826 248.927 228.677 263 108 53 18
19 51 - SILA GÜL 12 / D 25 7 23.25 0 0 0.00 4 4 3.00 0 0 0.00 29.00 11.00 26.25 165.965 235.041 227.385 271 112 55 19
20 18 - İREM SULTANKALKAN 12 / D 24 12 21.00 0 0 0.00 5 7 3.25 0 0 0.00 29.00 19.00 24.25 164.334 228.186 219.000 354 149 70 20
21 2 - ESAD LİMON 12 / C 31 6 29.50 0 0 0.00 7 7 5.25 0 0 0.00 38.00 13.00 34.75 147.827 233.610 218.640 359 153 72 21
22 12 - EMİR KAN 12 / C 23 8 21.00 0 0 0.00 6 5 4.75 0 0 0.00 29.00 13.00 25.75 166.660 226.905 214.644 403 173 79 22
23 112 - ESRA GEDİK 12 / D 15 13 11.75 11 20 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 33.00 17.75 145.197 183.777 204.717 513 213 94 23
24 0 - ENES BAZ S 12 / C 22 13 18.75 5 1 4.75 6 4 5.00 0 0 0.00 33.00 18.00 28.50 147.073 201.060 204.192 516 216 96 24
25 64 - HAFİZE ÇÖMEZ 12 / D 14 20 9.00 14 16 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 36.00 19.00 140.854 168.529 200.326 565 239 105 25
26 87 - FATMAGÜL GÜNEŞ 12 / A 9 6 7.50 0 0 0.00 7 5 5.75 8 8 6.00 24.00 19.00 19.25 213.319 218.210 199.265 578 248 110 26
27 55 - EBRAR SAYGILI 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 17 2 16.50 21 10 18.50 38.00 12.00 35.00 297.845 241.908 191.418 669 296 131 27
28 124 - SENA AKILLI 12 / A 16 13 12.75 0 0 0.00 7 11 4.25 1 5 -0.25 24.00 29.00 16.75 163.944 203.680 190.732 676 300 133 28
29 4 - MERT ÖZEN 12 / C 13 16 9.00 0 0 0.00 5 3 4.25 0 0 0.00 18.00 19.00 13.25 176.994 203.047 190.486 681 302 135 29
30 25 - GÜLİZAR GÖKCERE N 12 / D 13 6 11.50 6 9 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 15.00 15.25 132.000 166.785 178.944 805 364 156 30
31 43 - KEVSER GÜNEŞ 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 20 13 16.75 18 18 13.50 38.00 31.00 30.25 270.422 230.123 178.868 806 365 157 31
32 0 - FATİH TAŞKIRAN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 12 5 10.75 13 7 11.25 25.00 12.00 22.00 242.713 209.631 176.736 835 382 168 32
33 26 - EMİNE AK 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 8 6 6.50 17 4 16.00 25.00 10.00 22.50 241.455 192.496 172.606 876 403 176 33
34 110 - DİLEK CANİK 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 9 5 7.75 10 9 7.75 19.00 14.00 15.50 218.215 194.804 171.089 888 410 179 34
35 0 - ZYNP GÜL 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 3 0 3.00 14 9 11.75 17.00 9.00 14.75 215.095 179.298 170.118 898 416 183 35
36 94 - NİDANUR İLERİ 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 9 2 8.50 11 10 8.50 20.00 12.00 17.00 220.225 195.114 169.104 907 421 185 36
37 20 - KİFAYET AKSU 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 12 10 9.50 14 16 10.00 26.00 26.00 19.50 228.919 198.161 169.091 908 422 186 37
38 6 - ILGIN RESİM 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 14 3 13.25 12 7 10.25 26.00 10.00 23.50 237.559 206.520 165.975 929 431 190 38
39 0 - SABRİ CEVİZ 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 7 8 5.00 12 17 7.75 19.00 25.00 12.75 201.948 179.175 163.875 948 442 196 39
40 29 - MUSTAFA YILMAZ 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 10 1 9.75 8 5 6.75 18.00 6.00 16.50 210.257 190.329 160.494 972 458 201 40
41 14 - ELİF BETÜL 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 6 0 6.00 6 14 2.50 12.00 14.00 8.50 183.301 176.396 158.036 995 469 209 41
42 0 - TUBA GÜL 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 3.00 8 17 3.75 12.00 21.00 6.75 178.734 167.214 158.034 996 470 210 42
43 0 - HÜLYA 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 6 4 5.00 9 9 6.75 15.00 13.00 11.75 182.386 161.606 146.306 1056 507 228 43
44 0 - TÜLAY ERDOĞ* 12 / B 4 1 3.75 0 0 0.00 10 7 8.25 1 10 -1.50 15.00 18.00 10.50 152.577 168.720 142.800 1076 520 233 44
45 99 - TAŞDEMİR SULTAN 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 4 1 3.75 8 13 4.75 12.00 14.00 8.50 164.713 150.025 138.550 1094 530 239 45
46 0 - RÜVEYDA KILINÇ 12 / A 1 2 0.50 0 0 0.00 10 9 7.75 14 13 10.75 25.00 24.00 19.00 188.604 157.410 133.488 1112 540 242 46
47 0 - GÜLÇİN AKTOP 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 15 10 12.50 8 7 6.25 23.00 17.00 18.75 188.707 170.250 132.000 1115 542 244 47
48 0 - SEFANUR YİĞİT 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 18 4 17.00 23 16 19.00 41.00 20.00 36.00 241.535 184.020 132.000 1115 542 244 47
49 0 - A EREN DEMİR 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 7 16 3.00 11 20 6.00 18.00 36.00 9.00 159.109 141.180 132.000 1115 542 244 47
50 0 - ÖZZ D İN İ 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 14 12 11.00 9 20 4.00 23.00 32.00 15.00 177.395 165.660 132.000 1115 542 244 47


