
OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ MERKEZYedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT ) 39 261 272 69959

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 10,2 19,4 5,39 6,0 11,0 3,22 10,6 9,5 8,24 8,4 12,5 5,29 35,3 52,4 22,14 154,240 185,330 173,530

Okul Ortalaması 10,2 10,9 7,46 11,4 8,8 9,16 5,6 4,0 4,59 4,8 7,2 3,00 31,9 30,9 24,21 183,520 156,430 163,300

KATILIMLAR

1 215 ALİ KUNCAN 11A 3 1 2,75 2 0 2,00 15 4 14,00 11 2 10,50 31 7 29,25 147,173 1 10 13755 229,373 1 1 12834 189,940 1 7 20179

2 0 FATİH TŞKRN   16 1 15,75 13 6 11,50 29 7 27,25 225,819 1 2 13208 166,770 1 12 27439

3 175 YAŞAR TURAN AKI 11A 19 2 18,50 3 8 1,00 22 10 19,50 177,403 2 3 20050 173,610 2 10 25285

4 187 ŞULE NUR ORÇAN 11B 10 5 8,75 7 8 5,00 17 13 13,75 177,269 1 4 20076 151,930 7 20 32515

5 0 MİSLİNA DEMİRDÖĞEN 11B 12 5 10,75 5 8 3,00 17 13 13,75 176,575 2 5 20183 161,963 3 15 28971

6 29 MUSTAFA YILMAZ 12A 12 1 11,75 6 10 3,50 18 11 15,25 175,619 1 6 20361 158,290 1 16 30251

7 208 ZEHRA DAŞKIRAN 11B 6 2 5,50 6 6 4,50 12 8 10,00 172,438 3 7 21008 149,683 8 22 33459

8 223 NUR SENA KOÇ 11B 7 3 6,25 5 6 3,50 12 9 9,75 170,280 4 8 21447 152,818 5 18 32175

9 0 NAZ 11B 5 4 4,00 7 6 5,50 12 10 9,50 170,057 5 9 21486 141,860 10 28 36635

10 144 TAHA AÇIKGÖZ 11A 7 6 5,50 6 4 5,00 13 10 10,50 169,053 3 10 21692 143,558 7 27 36065

11 195 GİZEM İŞAL 11B 10 5 8,75 5 10 2,50 15 15 11,25 166,508 6 11 22213 154,355 4 17 31639

12 221 HATİCE ASLA N 11B 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 7 8 5,00 132,325 3 13 17842 163,318 7 12 22972 152,358 6 19 32331

13 131 OSMAN ESAT BAĞCI 11A 1 7 -0,75 6 11 3,25 7 18 2,50 160,713 4 13 23608

14 155 TURGAY ERGÜVEN 11A 7 4 6,00 4 5 2,75 11 9 8,75 159,760 5 14 23833 146,125 5 23 35082

15 178 ZELİHA ÇETİN 11B 10 9 7,75 6 6 4,50 5 6 3,50 4 8 2,00 25 29 17,75 171,818 2 8 9429 156,715 8 15 24581 186,735 1 9 21217

16 192 MUSTAFA 11A 5 1 4,75 3 2 2,50 8 3 7,25 150,898 6 16 26261 138,323 9 30 38049

17 123 KENAN YILDIZ 11A 8 2 7,50 8 2 7,50 150,725 7 17 26314 151,625 4 21 32634

18 211 GÖNÜL SOLMAZ 11B 3 5 1,75 5 16 1,00 8 21 2,75 149,978 9 18 26570 145,440 9 26 35380

19 138 SEMANUR KARABIYIK 11C 18 16 14,00 6 7 4,25 7 8 5,00 31 31 23,25 188,235 6 7 7107 146,900 1 19 27691 219,485 3 3 12642

20 186 11A 3 12 0,00 1 5 -0,25 5 9 2,75 9 26 2,50 146,849 8 20 27706

21 0 SABRİ CEVİZ 12A 7 4 6,00 2 9 -0,25 9 13 5,75 144,067 2 21 28765 146,100 2 24 35095

22 137 MUHARREM DEMİR 11C 12 9 9,75 3 1 2,75 15 10 12,50 152,930 7 9 12564 142,490 2 22 29283 193,148 6 6 19314

23 169 ZEYNEP KAMALAK 11B 4 2 3,50 15 10 12,50 7 6 5,50 2 10 -0,50 28 28 21,00 196,708 1 6 6006 141,060 10 23 29755 162,308 2 14 28845

24 212 İSMAİL KILILI 11A 8 4 7,00 4 8 2,00 5 12 2,00 17 24 11,00 137,655 2 12 16032 140,278 9 24 30038 166,023 3 13 27678

25 171 ÖKKEŞ KÜMPERLİ 11A 4 3 3,25 4 3 3,25 140,200 10 25 30064 140,810 8 29 37040

26 163 DERYA DOLGUN 11C 17 23 11,25 17 23 11,25 5 7 3,25 39 53 25,75 214,398 4 4 4099 139,684 3 26 30237 197,983 5 5 18004

27 109 F Z E H R A YAVUZ 11C 24 7 22,25 25 8 23,00 2 6 0,50 51 21 45,75 313,083 1 1 507 138,930 4 27 30467 253,628 1 1 5569

28 142 METE YEDİPINAR 11A 5 5 3,75 3 2 2,50 8 7 6,25 137,058 11 28 31123 124,160 12 34 44837

29 145 SELÇUK KARA 11A 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 135,818 12 29 31567 132,270 10 32 40567

30 184 ELİFE KALLİ 11C 15 7 13,25 20 11 17,25 2 0 2,00 37 18 32,50 251,003 2 2 1959 135,290 5 30 31768 203,755 4 4 16561
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ MERKEZYedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT ) 39 261 272 69959

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 10,2 19,4 5,39 6,0 11,0 3,22 10,6 9,5 8,24 8,4 12,5 5,29 35,3 52,4 22,14 154,240 185,330 173,530

Okul Ortalaması 10,2 10,9 7,46 11,4 8,8 9,16 5,6 4,0 4,59 4,8 7,2 3,00 31,9 30,9 24,21 183,520 156,430 163,300

KATILIMLAR

31 198 MEHMET SOYLU 11C 7 28 0,00 5 18 0,50 2 4 1,00 14 50 1,50 123,263 9 15 21806 135,163 6 31 31814 135,618 9 31 39163

32 141 FATMA NAR 11C 13 11 10,25 13 5 11,75 3 2 2,50 29 18 24,50 211,825 5 5 4353 134,710 7 32 31942 187,738 7 8 20846

33 173 RUMEYSA DEMİR 11B 3 9 0,75 4 10 1,50 7 19 2,25 129,238 11 33 33963 121,490 11 35 46346

34 0 MEHMET TOY 11A 3 4 2,00 1 6 -0,50 4 10 1,50 128,315 13 34 34315 131,295 11 33 41082

35 222 AYŞE GÜL CANKATAN 11C 20 12 17,00 15 7 13,25 0 1 -0,25 35 20 30,00 243,563 3 3 2281 221,618 2 2 12131

36 444 RASİM KIZILASLAN 11C 11 15 7,25 2 7 0,25 13 22 7,50 140,555 8 11 15279 167,188 8 11 27297

37 186 11A 5 10 2,50 1 5 -0,25 3 11 0,25 9 26 2,50 128,273 3 14 19430 145,675 6 25 35290

38 0 BERAT TAŞ 11A 0 1 -0,25 0 1 -0,25
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ MERKEZYedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT ) 39 261 272 69959

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 10,2 19,4 5,39 6,0 11,0 3,22 10,6 9,5 8,24 8,4 12,5 5,29 35,3 52,4 22,14 154,240 185,330 173,530

Okul Ortalaması 10,2 10,9 7,46 11,4 8,8 9,16 5,6 4,0 4,59 4,8 7,2 3,00 31,9 30,9 24,21 183,520 156,430 163,300

KATILIMLAR

1 109 F Z E H R A YAVUZ 11C 24 7 22,25 25 8 23,00 2 6 0,50 51 21 45,75 313,083 1 1 507 138,930 4 27 30467 253,628 1 1 5569

2 184 ELİFE KALLİ 11C 15 7 13,25 20 11 17,25 2 0 2,00 37 18 32,50 251,003 2 2 1959 135,290 5 30 31768 203,755 4 4 16561

3 222 AYŞE GÜL CANKATAN 11C 20 12 17,00 15 7 13,25 0 1 -0,25 35 20 30,00 243,563 3 3 2281 221,618 2 2 12131

4 163 DERYA DOLGUN 11C 17 23 11,25 17 23 11,25 5 7 3,25 39 53 25,75 214,398 4 4 4099 139,684 3 26 30237 197,983 5 5 18004

5 141 FATMA NAR 11C 13 11 10,25 13 5 11,75 3 2 2,50 29 18 24,50 211,825 5 5 4353 134,710 7 32 31942 187,738 7 8 20846

6 169 ZEYNEP KAMALAK 11B 4 2 3,50 15 10 12,50 7 6 5,50 2 10 -0,50 28 28 21,00 196,708 1 6 6006 141,060 10 23 29755 162,308 2 14 28845

7 138 SEMANUR KARABIYIK 11C 18 16 14,00 6 7 4,25 7 8 5,00 31 31 23,25 188,235 6 7 7107 146,900 1 19 27691 219,485 3 3 12642

8 178 ZELİHA ÇETİN 11B 10 9 7,75 6 6 4,50 5 6 3,50 4 8 2,00 25 29 17,75 171,818 2 8 9429 156,715 8 15 24581 186,735 1 9 21217

9 137 MUHARREM DEMİR 11C 12 9 9,75 3 1 2,75 15 10 12,50 152,930 7 9 12564 142,490 2 22 29283 193,148 6 6 19314

10 215 ALİ KUNCAN 11A 3 1 2,75 2 0 2,00 15 4 14,00 11 2 10,50 31 7 29,25 147,173 1 10 13755 229,373 1 1 12834 189,940 1 7 20179

11 444 RASİM KIZILASLAN 11C 11 15 7,25 2 7 0,25 13 22 7,50 140,555 8 11 15279 167,188 8 11 27297

12 212 İSMAİL KILILI 11A 8 4 7,00 4 8 2,00 5 12 2,00 17 24 11,00 137,655 2 12 16032 140,278 9 24 30038 166,023 3 13 27678

13 221 HATİCE ASLA N 11B 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 7 8 5,00 132,325 3 13 17842 163,318 7 12 22972 152,358 6 19 32331

14 186 11A 5 10 2,50 1 5 -0,25 3 11 0,25 9 26 2,50 128,273 3 14 19430 145,675 6 25 35290

15 198 MEHMET SOYLU 11C 7 28 0,00 5 18 0,50 2 4 1,00 14 50 1,50 123,263 9 15 21806 135,163 6 31 31814 135,618 9 31 39163

16 186 11A 3 12 0,00 1 5 -0,25 5 9 2,75 9 26 2,50 146,849 8 20 27706

17 214 ABDULLAH GÖZÜ AÇIK 11A 2 16 -2,00 2 16 -2,00
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ MERKEZYedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT ) 39 261 272 69959

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 10,2 19,4 5,39 6,0 11,0 3,22 10,6 9,5 8,24 8,4 12,5 5,29 35,3 52,4 22,14 154,240 185,330 173,530

Okul Ortalaması 10,2 10,9 7,46 11,4 8,8 9,16 5,6 4,0 4,59 4,8 7,2 3,00 31,9 30,9 24,21 183,520 156,430 163,300

KATILIMLAR

1 109 F Z E H R A YAVUZ 11C 24 7 22,25 25 8 23,00 2 6 0,50 51 21 45,75 313,083 1 1 507 138,930 4 27 30467 253,628 1 1 5569

2 222 AYŞE GÜL CANKATAN 11C 20 12 17,00 15 7 13,25 0 1 -0,25 35 20 30,00 243,563 3 3 2281 221,618 2 2 12131

3 138 SEMANUR KARABIYIK 11C 18 16 14,00 6 7 4,25 7 8 5,00 31 31 23,25 188,235 6 7 7107 146,900 1 19 27691 219,485 3 3 12642

4 184 ELİFE KALLİ 11C 15 7 13,25 20 11 17,25 2 0 2,00 37 18 32,50 251,003 2 2 1959 135,290 5 30 31768 203,755 4 4 16561

5 163 DERYA DOLGUN 11C 17 23 11,25 17 23 11,25 5 7 3,25 39 53 25,75 214,398 4 4 4099 139,684 3 26 30237 197,983 5 5 18004

6 137 MUHARREM DEMİR 11C 12 9 9,75 3 1 2,75 15 10 12,50 152,930 7 9 12564 142,490 2 22 29283 193,148 6 6 19314

7 215 ALİ KUNCAN 11A 3 1 2,75 2 0 2,00 15 4 14,00 11 2 10,50 31 7 29,25 147,173 1 10 13755 229,373 1 1 12834 189,940 1 7 20179

8 141 FATMA NAR 11C 13 11 10,25 13 5 11,75 3 2 2,50 29 18 24,50 211,825 5 5 4353 134,710 7 32 31942 187,738 7 8 20846

9 178 ZELİHA ÇETİN 11B 10 9 7,75 6 6 4,50 5 6 3,50 4 8 2,00 25 29 17,75 171,818 2 8 9429 156,715 8 15 24581 186,735 1 9 21217

10 175 YAŞAR TURAN AKI 11A 19 2 18,50 3 8 1,00 22 10 19,50 177,403 2 3 20050 173,610 2 10 25285

11 444 RASİM KIZILASLAN 11C 11 15 7,25 2 7 0,25 13 22 7,50 140,555 8 11 15279 167,188 8 11 27297

12 0 FATİH TŞKRN   16 1 15,75 13 6 11,50 29 7 27,25 225,819 1 2 13208 166,770 1 12 27439

13 212 İSMAİL KILILI 11A 8 4 7,00 4 8 2,00 5 12 2,00 17 24 11,00 137,655 2 12 16032 140,278 9 24 30038 166,023 3 13 27678

14 169 ZEYNEP KAMALAK 11B 4 2 3,50 15 10 12,50 7 6 5,50 2 10 -0,50 28 28 21,00 196,708 1 6 6006 141,060 10 23 29755 162,308 2 14 28845

15 0 MİSLİNA DEMİRDÖĞEN 11B 12 5 10,75 5 8 3,00 17 13 13,75 176,575 2 5 20183 161,963 3 15 28971

16 29 MUSTAFA YILMAZ 12A 12 1 11,75 6 10 3,50 18 11 15,25 175,619 1 6 20361 158,290 1 16 30251

17 195 GİZEM İŞAL 11B 10 5 8,75 5 10 2,50 15 15 11,25 166,508 6 11 22213 154,355 4 17 31639

18 223 NUR SENA KOÇ 11B 7 3 6,25 5 6 3,50 12 9 9,75 170,280 4 8 21447 152,818 5 18 32175

19 221 HATİCE ASLA N 11B 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 7 8 5,00 132,325 3 13 17842 163,318 7 12 22972 152,358 6 19 32331

20 187 ŞULE NUR ORÇAN 11B 10 5 8,75 7 8 5,00 17 13 13,75 177,269 1 4 20076 151,930 7 20 32515

21 123 KENAN YILDIZ 11A 8 2 7,50 8 2 7,50 150,725 7 17 26314 151,625 4 21 32634

22 208 ZEHRA DAŞKIRAN 11B 6 2 5,50 6 6 4,50 12 8 10,00 172,438 3 7 21008 149,683 8 22 33459

23 155 TURGAY ERGÜVEN 11A 7 4 6,00 4 5 2,75 11 9 8,75 159,760 5 14 23833 146,125 5 23 35082

24 0 SABRİ CEVİZ 12A 7 4 6,00 2 9 -0,25 9 13 5,75 144,067 2 21 28765 146,100 2 24 35095

25 186 11A 5 10 2,50 1 5 -0,25 3 11 0,25 9 26 2,50 128,273 3 14 19430 145,675 6 25 35290

26 211 GÖNÜL SOLMAZ 11B 3 5 1,75 5 16 1,00 8 21 2,75 149,978 9 18 26570 145,440 9 26 35380

27 144 TAHA AÇIKGÖZ 11A 7 6 5,50 6 4 5,00 13 10 10,50 169,053 3 10 21692 143,558 7 27 36065

28 0 NAZ 11B 5 4 4,00 7 6 5,50 12 10 9,50 170,057 5 9 21486 141,860 10 28 36635

29 171 ÖKKEŞ KÜMPERLİ 11A 4 3 3,25 4 3 3,25 140,200 10 25 30064 140,810 8 29 37040

30 192 MUSTAFA 11A 5 1 4,75 3 2 2,50 8 3 7,25 150,898 6 16 26261 138,323 9 30 38049
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ MERKEZYedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT ) 39 261 272 69959

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 10,2 19,4 5,39 6,0 11,0 3,22 10,6 9,5 8,24 8,4 12,5 5,29 35,3 52,4 22,14 154,240 185,330 173,530

Okul Ortalaması 10,2 10,9 7,46 11,4 8,8 9,16 5,6 4,0 4,59 4,8 7,2 3,00 31,9 30,9 24,21 183,520 156,430 163,300

KATILIMLAR

31 198 MEHMET SOYLU 11C 7 28 0,00 5 18 0,50 2 4 1,00 14 50 1,50 123,263 9 15 21806 135,163 6 31 31814 135,618 9 31 39163

32 145 SELÇUK KARA 11A 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 135,818 12 29 31567 132,270 10 32 40567

33 0 MEHMET TOY 11A 3 4 2,00 1 6 -0,50 4 10 1,50 128,315 13 34 34315 131,295 11 33 41082

34 142 METE YEDİPINAR 11A 5 5 3,75 3 2 2,50 8 7 6,25 137,058 11 28 31123 124,160 12 34 44837

35 173 RUMEYSA DEMİR 11B 3 9 0,75 4 10 1,50 7 19 2,25 129,238 11 33 33963 121,490 11 35 46346

36 131 OSMAN ESAT BAĞCI 11A 1 7 -0,75 6 11 3,25 7 18 2,50 160,713 4 13 23608

37 186 11A 3 12 0,00 1 5 -0,25 5 9 2,75 9 26 2,50 146,849 8 20 27706

38 0 BERAT TAŞ 11A 0 1 -0,25 0 1 -0,25

39 214 ABDULLAH GÖZÜ AÇIK 11A 2 16 -2,00 2 16 -2,00



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH TŞKRN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
225,819 185,330 1 2 52 59 13208

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
166,770 173,530 1 12 169 179 27439

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 1 39 261 272 69959

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 13 18,68 47

TYT Sosyal 20 10 5 8,65 43

TYT Matematik 40 9 5 7,87 20

TYT Fen 20 3 5 2,04 10

Matematik-2 40 16 1 15,75 39 15,75 4,59 8,24

Fizik 14 8 0 8,00 57 8,00 1,44 2,36

Kimya 13 3 3 2,25 17 2,25 0,82 1,39

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 1,25 0,74 1,54

Fen Bilimleri 40 13 6 11,50 29 11,50 3,00 5,29

Toplam: 280 73 35 64,48 23 64,48 49,55 49,39

Matematik DC B CEC    C  BE CeCC  B A C B         

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Fen Bilimleri  EB AEBC D A  e       DEcaA d   e  DaE  

Cevap Anahtarı A CEBBAEBCCDBADABECCDCEBDEDCACBBAEDEADDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 16 1 40

Matematik-2 40 16 1 40
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 2 0 50
Limit - Süreklilik 1 1 0 100
Türev 4 2 1 50
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 1 0 100
Trigonometri 3 1 0 33
Çember Analitiği 1 1 0 100
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 13 6 33

Fizik 14 8 0 57
İş, Güç, Enerji 1 0 0 0
Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvetler 1 1 0 100
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik olayı 1 1 0 100
Potansiyel Fark 1 1 0 100
Basit makineler 1 1 0 100
Momentum 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 1 0 100
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 0 0
Kimya 13 3 3 23
Kuantum sayıları 1 0 1 0
Avogadra yasası 1 0 0 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme 1 1 0 100
Aromatik bileşikler 1 0 1 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 1 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 1 0 100
Biyoloji 13 2 3 15
Destek ve hareket sistemi 2 0 0 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 1 0
Bağışıklık sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 0 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 1 1 50
Dolaşım sistemi 1 0 0 0
Boşaltım sistemi 1 0 0 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Populasyon ekolojisi 1 0 0 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
186 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
128,273 154,240 3 14 114 115 19430

Puanı Hesaplanan: 15 124 125 33402

EA
145,675 173,530 6 25 227 237 35290

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 16 39 261 272 69959

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 13 18,68 47

TYT Sosyal 20 10 5 8,65 43

TYT Matematik 40 9 5 7,87 20

TYT Fen 20 3 5 2,04 10

Edebiyat 24 5 10 2,50 10 0,20 3,40 3,20

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,10 1,69 1,14

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,75 2,37 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 10 2,50 6 2,05 7,46 5,39

Matematik-2 40 1 5 -0,25 -1 4,45 4,59 8,24

Fizik 14 1 9 -1,25 -9 1,33 1,44 2,36

Kimya 13 2 2 1,50 12 0,65 0,82 1,39

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,75 0,74 1,54

Fen Bilimleri 40 3 11 0,25 1 2,73 3,00 5,29

Toplam: 280 53 54 39,73 14 41,44 49,55 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 daCbaDecbCEdaBc                         

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Matematik  d    b   cdA   e                       

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Fen Bilimleri caeBdcab d  b  a CdE                    

Cevap Anahtarı B BEABBECADABDCCECDCCEBACDEDBEDEABBCABEDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 10 13

Edebiyat 24 5 10 21
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Nesri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Söz Sanatları 1 0 1 0
Milli Edebiyat 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 1 0 100
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 1 0
Postmodern Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 1 0
Modern Roman Tekniği 1 0 0 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Batı Edebiyatı 1 0 0 0
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 0 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tarih-1 10 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 0 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 0 0
Coğrafya-1 6 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Turizm 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0

Matematik 40 1 5 3

Matematik-2 40 1 5 3
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 1 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 0 0 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 3 11 8

Fizik 14 1 9 7
Potansiyel Fark 1 0 1 0
Fotoelektrik olayı 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
İndüksiyon akımı 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvetler 1 0 1 0
Çembersel Hareket 1 0 1 0
İş, Güç, Enerji 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 1 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Momentum 1 0 1 0
Basit makineler 1 0 0 0
Kimya 13 2 2 15
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 1 0 100
Koligatif özellikler 1 0 1 0
Avogadra yasası 1 1 0 100
Kuantum sayıları 1 0 0 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 0 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 0 0 0
Dolaşım sistemi 1 0 0 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 0 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemi 2 0 0 0
Bağışıklık sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 0 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0
Populasyon ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Boşaltım sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
186 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
146,849 185,330 8 20 183 194 27706

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

Katılımlar: 16 39 261 272 69959

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 13 18,68 47

TYT Sosyal 20 10 5 8,65 43

TYT Matematik 40 9 5 7,87 20

TYT Fen 20 3 5 2,04 10

Edebiyat 24 3 12 0,00 0 0,20 3,40 3,20

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,10 1,69 1,14

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,75 2,37 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 12 0,00 0 2,05 7,46 5,39

Matematik-2 40 1 5 -0,25 -1 4,45 4,59 8,24

Fizik 14 3 7 1,25 9 1,33 1,44 2,36

Kimya 13 2 2 1,50 12 0,65 0,82 1,39

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,75 0,74 1,54

Fen Bilimleri 40 5 9 2,75 7 2,73 3,00 5,29

Toplam: 280 53 54 39,73 14 41,44 49,55 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 daCbadeCbCedabc                         

Cevap Anahtarı A AECDEADCDCCCBEABDDEBDABBBEBCABDEDEACEDBD

Matematik  d    b   cda   E                       

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Fen Bilimleri CaeBdcab D  b  a CDe                    

Cevap Anahtarı A CEBBAEBCCDBADABECCDCEBDEDCACBBAEDEADDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 12 8

Edebiyat 24 3 12 13
Paragrafta Ana Düşünce 1 0 1 0
Sözcük Öbeği Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Milli Edebiyat 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 0 0
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Batı Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 0 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Tarih-1 10 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 0 0
Coğrafya-1 6 0 0 0
Türkiye'de Turizm 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0

Matematik 40 1 5 3

Matematik-2 40 1 5 3
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Polinomlar 1 0 1 0
Parabol 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 1 0 100
Türev 4 0 0 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 5 9 13

Fizik 14 3 7 21
İş, Güç, Enerji 1 1 0 100
Çembersel Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 1 0
İndüksiyon akımı 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik olayı 1 0 1 0
Potansiyel Fark 1 0 1 0
Basit makineler 1 0 1 0
Momentum 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 0 0
Sürtünme kuvveti 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 0 0
Kimya 13 2 2 15
Kuantum sayıları 1 0 0 0
Avogadra yasası 1 0 1 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörler 1 1 0 100
Asit-baz titrasyonu 1 0 1 0
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 0 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 0 0 0
Destek ve hareket sistemi 2 0 0 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 0 0
Bağışıklık sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 0 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 0 0
Dolaşım sistemi 1 0 0 0
Boşaltım sistemi 1 0 0 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Populasyon ekolojisi 1 0 0 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH GÖZÜ AÇIK 214 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 16 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 21 12,75 32

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39

TYT Matematik 40 6 16 2,00 5

TYT Fen 20 5 11 2,25 11

Edebiyat 24 2 16 -2,00 -8 0,20 3,40 3,20

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,10 1,69 1,14

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,75 2,37 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 16 -2,00 -5 2,05 7,46 5,39

Toplam: 280 41 73 22,75 8 41,44 49,55 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 dCbeeaecDeadceddec                      

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD
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EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 16 5

Edebiyat 24 2 16 8
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 0 2 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Milli Edebiyat 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 1 0
Sözcük Öbeği Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 1 0
Postmodern Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 1 0
Modern Roman Tekniği 1 0 1 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 1 0
Batı Edebiyatı 1 0 0 0
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 0 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tarih-1 10 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 0 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 0 0
Coğrafya-1 6 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Turizm 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KUNCAN 215 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
147,173 154,240 1 10 95 96 13755

Puanı Hesaplanan: 15 124 125 33402

SAY
229,373 185,330 1 1 50 57 12834

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
189,940 173,530 1 7 123 130 20179

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 16 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 16 18,00 45

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Edebiyat 24 0 0 0,00 0 0,20 3,40 3,20

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,10 1,69 1,14

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 0,75 2,37 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 1 2,75 7 2,05 7,46 5,39

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,00 0,20 0,67

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 2,00 4,14 1,34

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 1,73 0,50

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,93 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 2,16 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 2 0 2,00 5 2,00 9,16 3,22

Matematik-2 40 15 4 14,00 35 4,45 4,59 8,24

Fizik 14 4 0 4,00 29 1,33 1,44 2,36

Kimya 13 2 1 1,75 13 0,65 0,82 1,39

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 0,75 0,74 1,54

Fen Bilimleri 40 11 2 10,50 26 2,73 3,00 5,29

Toplam: 280 87 32 79,00 28 41,44 49,55 49,39

Edebiyat-Sosyal-1                                   ACd  D

Cevap Anahtarı A AECDEADCDCCCBEABDDEBDABBBEBCABDEDEACEDBD

Sosyal-2                   AC                          

Cevap Anahtarı A CDAEDBACDBAEBECBCDACACEDBAEBDCDEAECEDABADBCBEC

Matematik DCABD ECc EdCB      d            bAEBE C

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Fen Bilimleri C      CCD    BEe          C  b  EA DE  

Cevap Anahtarı A CEBBAEBCCDBADABECCDCEBDEDCACBBAEDEADDEBA
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 1 8

Edebiyat 24 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce 1 0 0 0
Sözcük Öbeği Yorumu 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 0 0
Cümlede Anlam 1 0 0 0
Milli Edebiyat 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 0 0
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Batı Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 0 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Tarih-1 10 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 0 0
Coğrafya-1 6 3 1 50
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100

Sosyal-2 46 2 0 4

Tarih-2 11 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 0 0 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 0 0 0
Coğrafya-2 11 2 0 18
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Ekosistemlerin Unsurları 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 0 0 0
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 0 0 0
Felsefe 6 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Bellek türlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe Grubu 6 0 0 0
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 0 0
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0

Matematik 40 15 4 38

Matematik-2 40 15 4 38
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 2 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 1 0
Parabol 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Türev 4 0 0 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 1 0
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 1 0
Analitik Geometri 2 2 0 100
Çemberde Açılar 1 1 0 100
Dönüşümler 1 1 0 100
Daire 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 11 2 28



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT TAŞ 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 16 39 261 272 69959

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 12 15,00 38

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 4,45 4,59 8,24

Toplam: 280 30 25 23,75 8 41,44 49,55 49,39

Matematik                          c              

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 0 1 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL KILILI 212 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
137,655 154,240 2 12 106 107 16032

Puanı Hesaplanan: 15 124 125 33402

SAY
140,278 185,330 9 24 200 211 30038

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
166,023 173,530 3 13 171 181 27678

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 16 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 19 15,25 38

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 6 16 2,00 5

TYT Fen 20 6 14 2,50 13

Edebiyat 24 1 2 0,50 2 0,20 3,40 3,20

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 1,10 1,69 1,14

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,75 2,37 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 4 7,00 18 2,05 7,46 5,39

Matematik-2 40 4 8 2,00 5 4,45 4,59 8,24

Fizik 14 3 4 2,00 14 1,33 1,44 2,36

Kimya 13 1 4 0,00 0 0,65 0,82 1,39

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 0,75 0,74 1,54

Fen Bilimleri 40 5 12 2,00 5 2,73 3,00 5,29

Toplam: 280 61 81 40,75 15 41,44 49,55 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 Acd                     BEBdA DEe A     

Cevap Anahtarı A AECDEADCDCCCBEABDDEBDABBBEBCABDEDEACEDBD

Matematik Da e b a a  C    d eCC         e        

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Fen Bilimleri d    E C aee Aeabd       C a    eEe e   

Cevap Anahtarı A CEBBAEBCCDBADABECCDCEBDEDCACBBAEDEADDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 4 20

Edebiyat 24 1 2 4
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Sözcük Öbeği Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 0 0 0
Milli Edebiyat 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 0 0
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Batı Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 0 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Tarih-1 10 6 2 60
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 0 0
Coğrafya-1 6 1 0 17
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0

Matematik 40 4 8 10

Matematik-2 40 4 8 10
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Türev 4 1 2 25
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 1 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 5 12 13

Fizik 14 3 4 21
İş, Güç, Enerji 1 0 1 0
Çembersel Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 0 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektrik olayı 1 1 0 100
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Basit makineler 1 1 0 100
Momentum 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 1 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 1 0 100
Kimya 13 1 4 8
Kuantum sayıları 1 0 1 0
Avogadra yasası 1 0 1 0
Koligatif özellikler 1 0 1 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 1 0 100
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 1 4 8
Destek ve hareket sistemi 2 0 1 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 0 0
Bağışıklık sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 0 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 1 0
Dolaşım sistemi 1 1 0 100
Boşaltım sistemi 1 0 1 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Populasyon ekolojisi 1 0 0 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
KENAN YILDIZ 123 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
150,725 185,330 7 17 174 185 26314

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
151,625 173,530 4 21 214 224 32634

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 16 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 11 15,25 38

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Matematik-2 40 8 2 7,50 19 4,45 4,59 8,24

Toplam: 280 51 20 46,00 16 41,44 49,55 49,39

Matematik c      C      D C    c  C         BCA B 

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 8 2 20

Matematik-2 40 8 2 20
Logaritma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Mantık 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 1 0 33
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 1 0
Türev 4 0 0 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Daire 1 1 0 100
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET TOY 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
128,315 185,330 13 34 222 233 34315

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
131,295 173,530 11 33 245 256 41082

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 16 39 261 272 69959

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 8 18,00 45

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Matematik-2 40 3 4 2,00 5 4,45 4,59 8,24

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 1,33 1,44 2,36

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,65 0,82 1,39

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 0,75 0,74 1,54

Fen Bilimleri 40 1 6 -0,50 -1 2,73 3,00 5,29

Toplam: 280 38 24 32,00 11 41,44 49,55 49,39

Matematik         c     D      c  C         aC c  

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Fen Bilimleri        e   c d    C                 dc e

Cevap Anahtarı B BEABBECADABDCCECDCCEBACDEDBEDEABBCABEDDA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 3 4 8

Matematik-2 40 3 4 8
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mantık 1 0 1 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 1 0
Türev 4 0 0 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 1 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 6 3

Fizik 14 0 3 0
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 0 0
Çembersel Hareket 1 0 0 0
İş, Güç, Enerji 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 1 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Momentum 1 0 0 0
Basit makineler 1 0 1 0
Kimya 13 1 0 8
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 0 0
Koligatif özellikler 1 1 0 100
Avogadra yasası 1 0 0 0
Kuantum sayıları 1 0 0 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 0 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 0 3 0
Dolaşım sistemi 1 0 0 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 1 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemi 2 0 0 0
Bağışıklık sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 0 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0
Populasyon ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Boşaltım sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
METE YEDİPINAR 142 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
137,058 185,330 11 28 211 222 31123

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
124,160 173,530 12 34 247 258 44837

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 16 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 21 12,75 32

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Matematik-2 40 5 5 3,75 9 4,45 4,59 8,24

Fizik 14 2 0 2,00 14 1,33 1,44 2,36

Kimya 13 1 2 0,50 4 0,65 0,82 1,39

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,75 0,74 1,54

Fen Bilimleri 40 3 2 2,50 6 2,73 3,00 5,29

Toplam: 280 32 31 24,25 9 41,44 49,55 49,39

Matematik       bd   B            Cd     bE    bBE

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Fen Bilimleri      E     D        a   cD              

Cevap Anahtarı B BEABBECADABDCCECDCCEBACDEDBEDEABBCABEDDA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 5 5 13

Matematik-2 40 5 5 13
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Mantık 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 0 1 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 1 0 50
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 1 0
Katı Cisim (Silindir) 1 1 0 100
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 1 0
Çemberde Açılar 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 3 2 8

Fizik 14 2 0 14
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 0 0
Çembersel Hareket 1 1 0 100
İş, Güç, Enerji 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 0 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Momentum 1 0 0 0
Basit makineler 1 0 0 0
Kimya 13 1 2 8
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 0 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Avogadra yasası 1 0 0 0
Kuantum sayıları 1 0 1 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 0 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 1 0
Elektrokimyasal hücreler 1 1 0 100
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 0 0 0
Dolaşım sistemi 1 0 0 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 0 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemi 2 0 0 0
Bağışıklık sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 0 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0
Populasyon ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Boşaltım sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA 192 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
150,898 185,330 6 16 172 183 26261

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
138,323 173,530 9 30 237 248 38049

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 16 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 16 17,00 43

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Matematik-2 40 5 1 4,75 12 4,45 4,59 8,24

Fizik 14 2 0 2,00 14 1,33 1,44 2,36

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,65 0,82 1,39

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 0,75 0,74 1,54

Fen Bilimleri 40 3 2 2,50 6 2,73 3,00 5,29

Toplam: 280 46 27 39,25 14 41,44 49,55 49,39

Matematik  C BD EC            a                   

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Fen Bilimleri        C D    e                  Ee     

Cevap Anahtarı A CEBBAEBCCDBADABECCDCEBDEDCACBBAEDEADDEBA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 5 1 13

Matematik-2 40 5 1 13
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Türev 4 0 0 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 1 0
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 3 2 8

Fizik 14 2 0 14
İş, Güç, Enerji 1 0 0 0
Çembersel Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 0 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Basit makineler 1 1 0 100
Momentum 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 0 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 0 0
Kimya 13 0 1 0
Kuantum sayıları 1 0 1 0
Avogadra yasası 1 0 0 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 0 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 1 1 8
Destek ve hareket sistemi 2 0 0 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 0 0
Bağışıklık sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 0 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 0 0
Dolaşım sistemi 1 1 0 100
Boşaltım sistemi 1 0 1 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Populasyon ekolojisi 1 0 0 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ÖKKEŞ KÜMPERLİ 171 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
140,200 185,330 10 25 201 212 30064

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
140,810 173,530 8 29 234 245 37040

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 16 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,25 41

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23

TYT Fen 20 5 3 4,25 21

Matematik-2 40 4 3 3,25 8 4,45 4,59 8,24

Toplam: 280 48 28 41,00 15 41,44 49,55 49,39

Matematik D     Eaca          C                 A 

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 4 3 10

Matematik-2 40 4 3 10
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Türev 4 0 0 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ESAT BAĞCI 131 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
160,713 185,330 4 13 142 152 23608

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

Katılımlar: 16 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 14 20,50 51

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31

TYT Fen 20 7 6 5,50 28

Matematik-2 40 1 7 -0,75 -2 4,45 4,59 8,24

Fizik 14 3 6 1,50 11 1,33 1,44 2,36

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,65 0,82 1,39

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 0,75 0,74 1,54

Fen Bilimleri 40 6 11 3,25 8 2,73 3,00 5,29

Toplam: 280 65 46 53,50 19 41,44 49,55 49,39

Matematik      ccbE               dc     b      c 

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Fen Bilimleri d A  b ceA bdC     be      E  cd a B D  

Cevap Anahtarı B BEABBECADABDCCECDCCEBACDEDBEDEABBCABEDDA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 1 7 3

Matematik-2 40 1 7 3
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Mantık 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 0 1 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 1 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 1 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 6 11 15

Fizik 14 3 6 21
Potansiyel Fark 1 0 1 0
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 0 0
Çembersel Hareket 1 0 1 0
İş, Güç, Enerji 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 1 0
Sürtünme kuvveti 1 0 1 0
Su dalgalarında kırınım 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Momentum 1 0 1 0
Basit makineler 1 1 0 100
Kimya 13 0 2 0
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 0 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Avogadra yasası 1 0 1 0
Kuantum sayıları 1 0 1 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 0 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 3 3 23
Dolaşım sistemi 1 1 0 100
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 0 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemi 2 0 2 0
Bağışıklık sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 0 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0
Populasyon ekolojisi 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Boşaltım sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
SELÇUK KARA 145 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
135,818 185,330 12 29 213 224 31567

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
132,270 173,530 10 32 244 255 40567

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 16 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 11 22,25 56

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 4,45 4,59 8,24

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,33 1,44 2,36

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,65 0,82 1,39

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 0,75 0,74 1,54

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 2,73 3,00 5,29

Toplam: 280 41 20 36,00 13 41,44 49,55 49,39

Matematik                     C                   

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Fen Bilimleri                 C                     d 

Cevap Anahtarı A CEBBAEBCCDBADABECCDCEBDEDCACBBAEDEADDEBA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 1 0 3

Matematik-2 40 1 0 3
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Türev 4 0 0 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 1 3

Fizik 14 0 0 0
İş, Güç, Enerji 1 0 0 0
Çembersel Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 0 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Basit makineler 1 0 0 0
Momentum 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 0 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 0 0
Kimya 13 1 0 8
Kuantum sayıları 1 0 0 0
Avogadra yasası 1 0 0 0
Koligatif özellikler 1 1 0 100
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 0 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 0 1 0
Destek ve hareket sistemi 2 0 0 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 0 0
Bağışıklık sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 0 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 0 0
Dolaşım sistemi 1 0 0 0
Boşaltım sistemi 1 0 0 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Populasyon ekolojisi 1 0 1 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA AÇIKGÖZ 144 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
169,053 185,330 3 10 121 130 21692

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
143,558 173,530 7 27 232 243 36065

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 16 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 14 4 13,00 33

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36

TYT Fen 20 2 3 1,25 6

Matematik-2 40 7 6 5,50 14 4,45 4,59 8,24

Fizik 14 3 1 2,75 20 1,33 1,44 2,36

Kimya 13 1 1 0,75 6 0,65 0,82 1,39

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 0,75 0,74 1,54

Fen Bilimleri 40 6 4 5,00 13 2,73 3,00 5,29

Toplam: 280 50 21 44,75 16 41,44 49,55 49,39

Matematik    B  Eee          dC         BbEb EBb  

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Fen Bilimleri  E     CbD    aE            d    Ee D   

Cevap Anahtarı A CEBBAEBCCDBADABECCDCEBDEDCACBBAEDEADDEBA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 7 6 18

Matematik-2 40 7 6 18
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Türev 4 0 1 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 1 0 100
Çember 1 0 1 0
Katı Cisim (Silindir) 1 1 0 100
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 1 0
Analitik Geometri 2 1 0 50
Çemberde Açılar 1 1 0 100
Dönüşümler 1 0 1 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 4 15

Fizik 14 3 1 21
İş, Güç, Enerji 1 0 0 0
Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvetler 1 0 0 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Basit makineler 1 1 0 100
Momentum 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 0 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 0 0
Kimya 13 1 1 8
Kuantum sayıları 1 0 1 0
Avogadra yasası 1 1 0 100
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 0 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 2 2 15
Destek ve hareket sistemi 2 0 0 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 1 0
Bağışıklık sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 0 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 0 0
Dolaşım sistemi 1 1 0 100
Boşaltım sistemi 1 0 1 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Populasyon ekolojisi 1 0 0 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
TURGAY ERGÜVEN 155 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
159,760 185,330 5 14 146 156 23833

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
146,125 173,530 5 23 224 234 35082

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 16 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 12 16,00 40

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39

TYT Fen 20 3 0 3,00 15

Matematik-2 40 7 4 6,00 15 4,45 4,59 8,24

Fizik 14 2 2 1,50 11 1,33 1,44 2,36

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,65 0,82 1,39

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 0,75 0,74 1,54

Fen Bilimleri 40 4 5 2,75 7 2,73 3,00 5,29

Toplam: 280 52 29 44,75 16 41,44 49,55 49,39

Matematik DC e   e    CB     cC         B    E c  

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Fen Bilimleri  a  A  e     AB            e e   Ee     

Cevap Anahtarı A CEBBAEBCCDBADABECCDCEBDEDCACBBAEDEADDEBA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 7 4 18

Matematik-2 40 7 4 18
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değer 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Türev 4 0 1 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 1 0 100
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 1 0 50
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 1 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 4 5 10

Fizik 14 2 2 14
İş, Güç, Enerji 1 0 0 0
Çembersel Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 0 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Basit makineler 1 0 1 0
Momentum 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 0 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 1 0 100
Kimya 13 1 0 8
Kuantum sayıları 1 1 0 100
Avogadra yasası 1 0 0 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 0 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 1 3 8
Destek ve hareket sistemi 2 0 1 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 0 0
Bağışıklık sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 0 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 0 0
Dolaşım sistemi 1 1 0 100
Boşaltım sistemi 1 0 1 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Populasyon ekolojisi 1 0 0 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
YAŞAR TURAN AKI 175 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
177,403 185,330 2 3 101 110 20050

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
173,610 173,530 2 10 153 161 25285

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 16 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 13 15,75 39

TYT Sosyal 20 1 7 -0,75 -4

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Matematik-2 40 19 2 18,50 46 4,45 4,59 8,24

Fizik 14 2 4 1,00 7 1,33 1,44 2,36

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,65 0,82 1,39

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 0,75 0,74 1,54

Fen Bilimleri 40 3 8 1,00 3 2,73 3,00 5,29

Toplam: 280 65 37 55,75 20 41,44 49,55 49,39

Matematik DCABDC  DB       BC C CaBe     CECA BE  

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Fen Bilimleri d      C aee Aea                 c cD   

Cevap Anahtarı A CEBBAEBCCDBADABECCDCEBDEDCACBBAEDEADDEBA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 19 2 48

Matematik-2 40 19 2 48
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 2 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 2 1 50
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Türev 4 2 0 50
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Diziler 1 0 1 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 1 0 100
Katı Cisim (Silindir) 1 1 0 100
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 1 0 100
Analitik Geometri 2 1 0 50
Çemberde Açılar 1 1 0 100
Dönüşümler 1 1 0 100
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 3 8 8

Fizik 14 2 4 14
İş, Güç, Enerji 1 0 1 0
Çembersel Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 0 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Basit makineler 1 1 0 100
Momentum 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 1 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 1 0 100
Kimya 13 0 2 0
Kuantum sayıları 1 0 1 0
Avogadra yasası 1 0 1 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 0 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 1 2 8
Destek ve hareket sistemi 2 0 0 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 0 0
Bağışıklık sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 0 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 0 0
Dolaşım sistemi 1 0 1 0
Boşaltım sistemi 1 0 0 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Populasyon ekolojisi 1 0 0 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM İŞAL 195 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
166,508 185,330 6 11 124 133 22213

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
154,355 173,530 4 17 206 216 31639

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 11 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 9 15,75 39

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43

TYT Matematik 40 13 0 13,00 33

TYT Fen 20 3 5 1,75 9

Matematik-2 40 10 5 8,75 22 5,20 4,59 8,24

Fizik 14 2 6 0,50 4 1,14 1,44 2,36

Kimya 13 2 0 2,00 15 1,00 0,82 1,39

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 0,64 0,74 1,54

Fen Bilimleri 40 5 10 2,50 6 2,77 3,00 5,29

Toplam: 280 58 31 50,25 18 51,22 49,55 49,39

Matematik DC B CEb aEC       cd            a  BE C

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Fen Bilimleri bEe b  C b  eeBE                e e D db

Cevap Anahtarı A CEBBAEBCCDBADABECCDCEBDEDCACBBAEDEADDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 10 5 25

Matematik-2 40 10 5 25
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 1 0 100
Parabol 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Türev 4 0 1 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 1 0
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 1 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 1 0 100
Dönüşümler 1 1 0 100
Daire 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 5 10 13

Fizik 14 2 6 14
İş, Güç, Enerji 1 0 1 0
Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvetler 1 0 1 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Basit makineler 1 1 0 100
Momentum 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 0 0
Sürtünme kuvveti 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 1 0
Kimya 13 2 0 15
Kuantum sayıları 1 1 0 100
Avogadra yasası 1 1 0 100
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 0 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 1 4 8
Destek ve hareket sistemi 2 0 0 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 0 0
Bağışıklık sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 0 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 1 0
Dolaşım sistemi 1 0 0 0
Boşaltım sistemi 1 0 1 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Populasyon ekolojisi 1 0 1 0
Komünite ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
GÖNÜL SOLMAZ 211 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
149,978 185,330 9 18 178 189 26570

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
145,440 173,530 9 26 229 239 35380

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 11 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 6 25,50 64

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21

TYT Fen 20 3 11 0,25 1

Matematik-2 40 3 5 1,75 4 5,20 4,59 8,24

Fizik 14 2 8 0,00 0 1,14 1,44 2,36

Kimya 13 1 2 0,50 4 1,00 0,82 1,39

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 0,64 0,74 1,54

Fen Bilimleri 40 5 16 1,00 3 2,77 3,00 5,29

Toplam: 280 60 43 49,25 18 51,22 49,55 49,39

Matematik       e cC B aD         ac              

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Fen Bilimleri ec  cEddc  baC e   Ec      c  Ae b aEc e

Cevap Anahtarı B BEABBECADABDCCECDCCEBACDEDBEDEABBCABEDDA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 3 5 8

Matematik-2 40 3 5 8
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Mantık 1 0 1 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 0 1 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 1 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 5 16 13

Fizik 14 2 8 14
Potansiyel Fark 1 0 1 0
Fotoelektrik olayı 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 1 0
Çembersel Hareket 1 1 0 100
İş, Güç, Enerji 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 1 0
Sürtünme kuvveti 1 0 1 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Momentum 1 0 1 0
Basit makineler 1 1 0 100
Kimya 13 1 2 8
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 0 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Avogadra yasası 1 1 0 100
Kuantum sayıları 1 0 1 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 0 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 2 6 15
Dolaşım sistemi 1 0 1 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 1 0 50
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemi 2 1 1 50
Bağışıklık sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 0 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0
Populasyon ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Boşaltım sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ASLA N 221 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
132,325 154,240 3 13 110 111 17842

Puanı Hesaplanan: 15 124 125 33402

SAY
163,318 185,330 7 12 134 143 22972

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
152,358 173,530 6 19 210 220 32331

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 11 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 12 24,00 60

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30

TYT Fen 20 5 6 3,50 18

Edebiyat 24 1 3 0,25 1 1,67 3,40 3,20

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,08 1,69 1,14

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,08 2,37 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 3 0,25 1 3,83 7,46 5,39

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 -0,50 0,20 0,67

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 2,08 4,14 1,34

Felsefe 6 1 1 0,75 13 1,67 1,73 0,50

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,83 0,93 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,75 2,16 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 1 2 0,50 1 5,83 9,16 3,22

Matematik-2 40 2 1 1,75 4 5,20 4,59 8,24

Fizik 14 3 1 2,75 20 1,14 1,44 2,36

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,00 0,82 1,39

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 0,64 0,74 1,54

Fen Bilimleri 40 3 2 2,50 6 2,77 3,00 5,29

Toplam: 280 66 34 57,50 21 51,22 49,55 49,39

Edebiyat-Sosyal-1     d   Dec                             

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Sosyal-2                    e  B   c                   

Cevap Anahtarı B BDEADCABDCACBCEBECACADBEABDEEAEDCDDECABACBDCEB

Matematik        dE     D                         

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Fen Bilimleri       dA   D C              e           

Cevap Anahtarı B BEABBECADABDCCECDCCEBACDEDBEDEABBCABEDDA
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 3 3

Edebiyat 24 1 3 4
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Milli Edebiyat 1 0 0 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 1 0
Sözcük Öbeği Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 0 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Batı Edebiyatı 1 0 0 0
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 0 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tarih-1 10 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 0 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 0 0
Coğrafya-1 6 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Turizm 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0

Sosyal-2 46 1 2 2

Tarih-2 11 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Coğrafya-2 11 0 1 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 0 0 0
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 0 0 0
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 0 0 0
Ekosistemlerin Unsurları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Felsefe 6 1 1 17
Bellek türlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Felsefe Grubu 6 0 0 0
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 0 0 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 0 0 0
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 0 0 0
Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0

Matematik 40 2 1 5

Matematik-2 40 2 1 5
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Mantık 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 0 0 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 3 2 8



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
MİSLİNA DEMİRDÖĞEN 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
176,575 185,330 2 5 103 112 20183

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
161,963 173,530 3 15 182 192 28971

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 11 39 261 272 69959

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 14 20,50 51

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24

TYT Fen 20 6 5 4,75 24

Matematik-2 40 12 5 10,75 27 5,20 4,59 8,24

Fizik 14 3 3 2,25 16 1,14 1,44 2,36

Kimya 13 2 1 1,75 13 1,00 0,82 1,39

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 0,64 0,74 1,54

Fen Bilimleri 40 5 8 3,00 8 2,77 3,00 5,29

Toplam: 280 67 38 57,50 21 51,22 49,55 49,39

Matematik  B C   bECDB CD        dCc  E Ab d C    

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Fen Bilimleri   b   C ec D C d  C B       eb       c e

Cevap Anahtarı B BEABBECADABDCCECDCCEBACDEDBEDEABBCABEDDA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 12 5 30

Matematik-2 40 12 5 30
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Mantık 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 0 2 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Limit - Süreklilik 1 1 0 100
Analitik Geometri 2 1 0 50
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 1 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 1 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 5 8 13

Fizik 14 3 3 21
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 0 0
Çembersel Hareket 1 0 0 0
İş, Güç, Enerji 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 0 0
Sürtünme kuvveti 1 0 1 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Momentum 1 0 0 0
Basit makineler 1 1 0 100
Kimya 13 2 1 15
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 0 0
Koligatif özellikler 1 1 0 100
Avogadra yasası 1 0 0 0
Kuantum sayıları 1 1 0 100
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 0 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 0 4 0
Dolaşım sistemi 1 0 0 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 1 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemi 2 0 0 0
Bağışıklık sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 0 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0
Populasyon ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Boşaltım sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
170,057 185,330 5 9 120 129 21486

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
141,860 173,530 10 28 233 244 36635

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 11 39 261 272 69959

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 13 18,68 47

TYT Sosyal 20 10 5 8,65 43

TYT Matematik 40 9 5 7,87 20

TYT Fen 20 3 5 2,04 10

Matematik-2 40 5 4 4,00 10 5,20 4,59 8,24

Fizik 14 3 2 2,50 18 1,14 1,44 2,36

Kimya 13 2 1 1,75 13 1,00 0,82 1,39

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 0,64 0,74 1,54

Fen Bilimleri 40 7 6 5,50 14 2,77 3,00 5,29

Toplam: 280 56 38 46,73 17 51,22 49,55 49,39

Matematik D          C    E  ced           bA    C

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Fen Bilimleri e      CCD   dBdC          C c   Ee c   

Cevap Anahtarı A CEBBAEBCCDBADABECCDCEBDEDCACBBAEDEADDEBA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 5 4 13

Matematik-2 40 5 4 13
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Parabol 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 1 0 100
Türev 4 0 2 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 1 0
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 1 0
Analitik Geometri 2 1 0 50
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 7 6 18

Fizik 14 3 2 21
İş, Güç, Enerji 1 0 1 0
Çembersel Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 0 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Basit makineler 1 1 0 100
Momentum 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 0 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 1 0
Kimya 13 2 1 15
Kuantum sayıları 1 1 0 100
Avogadra yasası 1 0 1 0
Koligatif özellikler 1 1 0 100
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 0 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 2 3 15
Destek ve hareket sistemi 2 1 0 50
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 0 0
Bağışıklık sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 0 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 0 0
Dolaşım sistemi 1 1 0 100
Boşaltım sistemi 1 0 1 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Populasyon ekolojisi 1 0 0 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
NUR SENA KOÇ 223 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
170,280 185,330 4 8 119 128 21447

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
152,818 173,530 5 18 209 219 32175

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 11 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,75 59

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Matematik-2 40 7 3 6,25 16 5,20 4,59 8,24

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 1,14 1,44 2,36

Kimya 13 1 1 0,75 6 1,00 0,82 1,39

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 0,64 0,74 1,54

Fen Bilimleri 40 5 6 3,50 9 2,77 3,00 5,29

Toplam: 280 60 24 54,00 19 51,22 49,55 49,39

Matematik Db B  c            cC           E A B  C

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Fen Bilimleri dd     a      e C          a B   EADc   

Cevap Anahtarı A CEBBAEBCCDBADABECCDCEBDEDCACBBAEDEADDEBA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 7 3 18

Matematik-2 40 7 3 18
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Türev 4 0 1 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 1 0 100
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 1 0 50
Çemberde Açılar 1 1 0 100
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 5 6 13

Fizik 14 0 3 0
İş, Güç, Enerji 1 0 1 0
Çembersel Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 0 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Basit makineler 1 0 1 0
Momentum 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 0 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 0 0
Kimya 13 1 1 8
Kuantum sayıları 1 0 1 0
Avogadra yasası 1 0 0 0
Koligatif özellikler 1 1 0 100
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 0 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 4 2 31
Destek ve hareket sistemi 2 0 1 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 0 0
Bağışıklık sistemi 1 1 0 100
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 0 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 0 0
Dolaşım sistemi 1 1 0 100
Boşaltım sistemi 1 1 0 100
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Populasyon ekolojisi 1 0 0 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA DEMİR 173 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
129,238 185,330 11 33 221 232 33963

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
121,490 173,530 11 35 248 259 46346

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 11 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 24 10,00 25

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 6 14 2,50 6

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6

Matematik-2 40 3 9 0,75 2 5,20 4,59 8,24

Fizik 14 1 4 0,00 0 1,14 1,44 2,36

Kimya 13 2 2 1,50 12 1,00 0,82 1,39

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 0,64 0,74 1,54

Fen Bilimleri 40 4 10 1,50 4 2,77 3,00 5,29

Toplam: 280 45 81 24,75 9 51,22 49,55 49,39

Matematik      dcec  eC      cCb    d   aC        

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Fen Bilimleri ec     e D  e BcC   a      dd    Ee   d 

Cevap Anahtarı A CEBBAEBCCDBADABECCDCEBDEDCACBBAEDEADDEBA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 3 9 8

Matematik-2 40 3 9 8
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 1 0
Parabol 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Türev 4 0 2 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 1 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 1 0
Çember 1 1 0 100
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 4 10 10

Fizik 14 1 4 7
İş, Güç, Enerji 1 0 1 0
Çembersel Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 0 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Basit makineler 1 0 1 0
Momentum 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 0 0
Sürtünme kuvveti 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 0 0
Kimya 13 2 2 15
Kuantum sayıları 1 1 0 100
Avogadra yasası 1 0 1 0
Koligatif özellikler 1 1 0 100
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 1 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 0 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 1 4 8
Destek ve hareket sistemi 2 0 1 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 1 0
Bağışıklık sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 0 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 0 0
Dolaşım sistemi 1 1 0 100
Boşaltım sistemi 1 0 1 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Populasyon ekolojisi 1 0 1 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULE NUR ORÇAN 187 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
177,269 185,330 1 4 102 111 20076

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
151,930 173,530 7 20 213 223 32515

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 11 39 261 272 69959

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 13 18,68 47

TYT Sosyal 20 10 5 8,65 43

TYT Matematik 40 9 5 7,87 20

TYT Fen 20 3 5 2,04 10

Matematik-2 40 10 5 8,75 22 5,20 4,59 8,24

Fizik 14 3 3 2,25 16 1,14 1,44 2,36

Kimya 13 1 1 0,75 6 1,00 0,82 1,39

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 0,64 0,74 1,54

Fen Bilimleri 40 7 8 5,00 13 2,77 3,00 5,29

Toplam: 280 61 41 50,98 18 51,22 49,55 49,39

Matematik   C   c EdDd CD         Cc    A Ed C  B 

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Fen Bilimleri   A  beb    CC  e   B      b   e C dEc A

Cevap Anahtarı B BEABBECADABDCCECDCCEBACDEDBEDEABBCABEDDA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 10 5 25

Matematik-2 40 10 5 25
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Mantık 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 0 1 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 1 0 50
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 1 0 100
Çember 1 0 1 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 7 8 18

Fizik 14 3 3 21
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 0 0
Çembersel Hareket 1 0 1 0
İş, Güç, Enerji 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 1 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Momentum 1 1 0 100
Basit makineler 1 1 0 100
Kimya 13 1 1 8
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 1 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 0 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Avogadra yasası 1 0 0 0
Kuantum sayıları 1 1 0 100
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 0 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 3 4 23
Dolaşım sistemi 1 0 1 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 1 0 50
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemi 2 1 0 50
Bağışıklık sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 0 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0
Populasyon ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Boşaltım sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA DAŞKIRAN 208 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
172,438 185,330 3 7 111 120 21008

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
149,683 173,530 8 22 219 229 33459

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 11 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 13 22,75 57

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26

TYT Fen 20 5 5 3,75 19

Matematik-2 40 6 2 5,50 14 5,20 4,59 8,24

Fizik 14 3 3 2,25 16 1,14 1,44 2,36

Kimya 13 1 0 1,00 8 1,00 0,82 1,39

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 0,64 0,74 1,54

Fen Bilimleri 40 6 6 4,50 11 2,77 3,00 5,29

Toplam: 280 61 35 52,25 19 51,22 49,55 49,39

Matematik DC B  EC   C       ca                   

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Fen Bilimleri e      CCD  ebB              ed  EA c   

Cevap Anahtarı A CEBBAEBCCDBADABECCDCEBDEDCACBBAEDEADDEBA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 6 2 15

Matematik-2 40 6 2 15
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Parabol 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Türev 4 0 1 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 1 0
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 6 15

Fizik 14 3 3 21
İş, Güç, Enerji 1 0 1 0
Çembersel Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 0 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Basit makineler 1 1 0 100
Momentum 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 0 0
Sürtünme kuvveti 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 1 0
Kimya 13 1 0 8
Kuantum sayıları 1 1 0 100
Avogadra yasası 1 0 0 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 0 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 2 3 15
Destek ve hareket sistemi 2 0 1 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 0 0
Bağışıklık sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 0 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 0 0
Dolaşım sistemi 1 1 0 100
Boşaltım sistemi 1 1 0 100
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Populasyon ekolojisi 1 0 0 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA ÇETİN 178 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,818 154,240 2 8 75 76 9429

Puanı Hesaplanan: 15 124 125 33402

SAY
156,715 185,330 8 15 156 166 24581

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
186,735 173,530 1 9 130 137 21217

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 11 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 10 26,50 66

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19

TYT Fen 20 6 10 3,50 18

Edebiyat 24 6 5 4,75 20 1,67 3,40 3,20

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 1,08 1,69 1,14

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 1,08 2,37 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 9 7,75 19 3,83 7,46 5,39

Tarih-2 11 0 5 -1,25 -11 -0,50 0,20 0,67

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 2,08 4,14 1,34

Felsefe 6 2 1 1,75 29 1,67 1,73 0,50

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,83 0,93 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 1,75 2,16 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 6 6 4,50 11 5,83 9,16 3,22

Matematik-2 40 5 6 3,50 9 5,20 4,59 8,24

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 1,14 1,44 2,36

Kimya 13 1 0 1,00 8 1,00 0,82 1,39

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 0,64 0,74 1,54

Fen Bilimleri 40 4 8 2,00 5 2,77 3,00 5,29

Toplam: 280 76 55 62,25 22 51,22 49,55 49,39

Edebiyat-Sosyal-1  a  eD  DeEA e c    B E cAdaEBE   b     

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Sosyal-2 aedd  d                 ABb  A     EC B       

Cevap Anahtarı B BDEADCABDCACBCEBECACADBEABDEEAEDCDDECABACBDCEB

Matematik  c dd  Cc     D        CC       deB     

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Fen Bilimleri      Eed   cae      B      Ee    C   c c

Cevap Anahtarı B BEABBECADABDCCECDCCEBACDEDBEDEABBCABEDDA
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 9 25

Edebiyat 24 6 5 25
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Nesri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Söz Sanatları 1 0 0 0
Milli Edebiyat 1 0 0 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 1 0
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 1 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Batı Edebiyatı 1 0 0 0
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 1 0 100
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tarih-1 10 4 3 40
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 1 0 100
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 0 0
Coğrafya-1 6 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Turizm 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0

Sosyal-2 46 6 6 13

Tarih-2 11 0 5 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 2 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 1 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Coğrafya-2 11 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 0 0 0
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 0 0 0
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 0 0 0
Ekosistemlerin Unsurları 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Felsefe 6 2 1 33
Bellek türlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Felsefe Grubu 6 1 0 17
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 0 0 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 0 0 0
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 50
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 1 0 100
Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0

Matematik 40 5 6 13

Matematik-2 40 5 6 13
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Mantık 1 0 1 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 1 0 25
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 1 0
Çember 1 0 1 0
Çember Analitiği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 4 8 10



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KAMALAK 169 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,708 154,240 1 6 52 52 6006

Puanı Hesaplanan: 15 124 125 33402

SAY
141,060 185,330 10 23 197 208 29755

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
162,308 173,530 2 14 179 189 28845

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 11 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,00 50

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14

TYT Fen 20 5 5 3,75 19

Edebiyat 24 0 0 0,00 0 1,67 3,40 3,20

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,08 1,69 1,14

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,08 2,37 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 2 3,50 9 3,83 7,46 5,39

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 -0,50 0,20 0,67

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 2,08 4,14 1,34

Felsefe 6 3 2 2,50 42 1,67 1,73 0,50

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,83 0,93 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 1,75 2,16 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 15 10 12,50 31 5,83 9,16 3,22

Matematik-2 40 7 6 5,50 14 5,20 4,59 8,24

Fizik 14 1 0 1,00 7 1,14 1,44 2,36

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,00 0,82 1,39

Biyoloji 13 1 10 -1,50 -12 0,64 0,74 1,54

Fen Bilimleri 40 2 10 -0,50 -1 2,77 3,00 5,29

Toplam: 280 70 48 58,00 21 51,22 49,55 49,39

Edebiyat-Sosyal-1                                   EaADBc

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Sosyal-2  b         Ca  BECACdDBEAca  eEDa DE*dBb      

Cevap Anahtarı B BDEADCABDCACBCEBECACADBEABDEEAEDCDDECABACBDCEB

Matematik   b  BDaEd B CD b      dCc              

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Fen Bilimleri            D               E abddb abcae

Cevap Anahtarı B BEABBECADABDCCECDCCEBACDEDBEDEABBCABEDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 2 10

Edebiyat 24 0 0 0
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Milli Edebiyat 1 0 0 0
Cümlede Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 0 0
Sözcük Öbeği Yorumu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 0 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Batı Edebiyatı 1 0 0 0
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 0 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tarih-1 10 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 0 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 0 0
Coğrafya-1 6 4 2 67
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0

Sosyal-2 46 15 10 33

Tarih-2 11 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Coğrafya-2 11 7 2 64
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 1 0 100
Ekosistemlerin Unsurları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Felsefe 6 3 2 50
Bellek türlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Felsefe Grubu 6 2 2 33
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 0 1 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 1 0 100
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 1 0 100
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 0 1 0
Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0

Matematik 40 7 6 18

Matematik-2 40 7 6 18
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Mantık 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 1 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 0 2 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 2 10 5



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL CANKATAN 222 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
243,563 154,240 3 3 27 27 2281

Puanı Hesaplanan: 15 124 125 33402

EA
221,618 173,530 2 2 72 77 12131

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 9 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 12 22,00 55

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10

TYT Fen 20 4 6 2,50 13

Edebiyat 24 11 6 9,50 40 5,75 3,40 3,20

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 2,22 1,69 1,14

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,69 2,37 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 12 17,00 43 11,67 7,46 5,39

Tarih-2 11 0 3 -0,75 -7 0,54 0,20 0,67

Coğrafya-2 11 8 1 7,75 70 5,32 4,14 1,34

Felsefe 6 4 1 3,75 63 2,00 1,73 0,50

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,11 0,93 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,64 2,16 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 15 7 13,25 33 11,61 9,16 3,22

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 1,89 4,59 8,24

Toplam: 280 82 49 69,75 25 60,66 49,55 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 CCC bDeEDCEA c d ca  AE dAdBdBdaE ECADBb

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Sosyal-2 ab d       CaC  ECACADBEeBD       DE Aab      

Cevap Anahtarı B BDEADCABDCACBCEBECACADBEABDEEAEDCDDECABACBDCEB

Matematik                         d               

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 12 50

Edebiyat 24 11 6 46
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Söz Sanatları 1 0 1 0
Milli Edebiyat 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 1 0 100
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 1 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 1 0
Batı Edebiyatı 1 0 1 0
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 0 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tarih-1 10 4 5 40
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 1 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 0 0
Coğrafya-1 6 5 1 83
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0

Sosyal-2 46 15 7 33

Tarih-2 11 0 3 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 2 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Coğrafya-2 11 8 1 73
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 1 0 100
Ekosistemlerin Unsurları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Felsefe 6 4 1 67
Bellek türlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Felsefe Grubu 6 0 0 0
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 0 0 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 0 0 0
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 0 0 0
Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 0 0 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 1 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA DOLGUN 163 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
214,398 154,240 4 4 42 42 4099

Puanı Hesaplanan: 15 124 125 33402

SAY
139,684 185,330 3 26 203 214 30237

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
197,983 173,530 5 5 103 110 18004

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 9 39 261 272 69959

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 13 18,68 47

TYT Sosyal 20 10 5 8,65 43

TYT Matematik 40 9 5 7,87 20

TYT Fen 20 3 5 2,04 10

Edebiyat 24 9 15 5,25 22 5,75 3,40 3,20

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 2,22 1,69 1,14

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,69 2,37 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 23 11,25 28 11,67 7,46 5,39

Tarih-2 11 3 8 1,00 9 0,54 0,20 0,67

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 5,32 4,14 1,34

Felsefe 6 0 6 -1,50 -25 2,00 1,73 0,50

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 1,11 0,93 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,64 2,16 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 17 23 11,25 28 11,61 9,16 3,22

Matematik-2 40 5 7 3,25 8 1,89 4,59 8,24

Toplam: 280 83 81 62,98 22 60,66 49,55 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 AcdDEeabaCCbebAaDaEcDdccBddeABDbebACEbBe

Cevap Anahtarı A AECDEADCDCCCBEABDDEBDABBBEBCABDEDEACEDBD

Sosyal-2 dbAbbaceDBeEBEbaCadCACdeacbaeaDEbEaEDdBA      

Cevap Anahtarı A CDAEDBACDBAEBECBCDACACEDBAEBDCDEAECEDABADBCBEC

Matematik DacBceE Dd  C     e       d             

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 23 43

Edebiyat 24 9 15 38
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Sözcük Öbeği Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Milli Edebiyat 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 0 2 0
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 1 0
Bağımsız Sanatçılar 1 1 0 100
Batı Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 1 0 100
Modern Roman Tekniği 1 0 1 0
Öz Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 1 0
Postmodern Roman 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 1 0
Tarih-1 10 4 6 40
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 1 0 100
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 1 0
Coğrafya-1 6 4 2 67
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0

Sosyal-2 46 17 23 37

Tarih-2 11 3 8 27
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 2 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 0 1 0
Coğrafya-2 11 7 4 64
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Ekosistemlerin Unsurları 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Felsefe 6 0 6 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 1 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 1 0
Bellek türlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefe Grubu 6 3 3 50
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 1 0
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 1 0 100
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 0 1 0
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0

Matematik 40 5 7 13

Matematik-2 40 5 7 13
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 2 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Türev 4 0 1 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 1 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFE KALLİ 184 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
251,003 154,240 2 2 23 23 1959

Puanı Hesaplanan: 15 124 125 33402

SAY
135,290 185,330 5 30 214 225 31768

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
203,755 173,530 4 4 97 104 16561

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 9 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 16 16,00 40

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Edebiyat 24 7 4 6,00 25 5,75 3,40 3,20

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 2,22 1,69 1,14

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,69 2,37 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 7 13,25 33 11,67 7,46 5,39

Tarih-2 11 1 3 0,25 2 0,54 0,20 0,67

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 5,32 4,14 1,34

Felsefe 6 4 2 3,50 58 2,00 1,73 0,50

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 1,11 0,93 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,64 2,16 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 20 11 17,25 43 11,61 9,16 3,22

Matematik-2 40 2 0 2,00 5 1,89 4,59 8,24

Toplam: 280 78 44 67,00 24 60,66 49,55 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 C   CDeEDedA     b D     A BdB e  ECADBb

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Sosyal-2 Bb d  c    Ca EBECcCdDcEAaDEEb DCcaECABA      

Cevap Anahtarı B BDEADCABDCACBCEBECACADBEABDEEAEDCDDECABACBDCEB

Matematik        CE                               

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 7 38

Edebiyat 24 7 4 29
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 2 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Milli Edebiyat 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 1 0
Sözcük Öbeği Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 0 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 1 0
Batı Edebiyatı 1 0 0 0
Bağımsız Sanatçılar 1 1 0 100
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 0 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tarih-1 10 3 2 30
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 0 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 0 0
Coğrafya-1 6 5 1 83
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0

Sosyal-2 46 20 11 43

Tarih-2 11 1 3 9
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 1 1 50
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Coğrafya-2 11 7 3 64
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Unsurları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Felsefe 6 4 2 67
Bellek türlerini açıklar. 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Felsefe Grubu 6 3 2 50
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 1 0 100
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 0 1 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 0 0 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 1 0 100
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 1 0 100
Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0

Matematik 40 2 0 5

Matematik-2 40 2 0 5
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Mantık 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 0 0 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
F Z E H R A YAVUZ 109 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
313,083 154,240 1 1 7 7 507

Puanı Hesaplanan: 15 124 125 33402

SAY
138,930 185,330 4 27 205 216 30467

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
253,628 173,530 1 1 29 31 5569

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 9 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 9 24,75 62

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 14 5 12,75 53 5,75 3,40 3,20

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 2,22 1,69 1,14

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,69 2,37 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 7 22,25 56 11,67 7,46 5,39

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 0,54 0,20 0,67

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 5,32 4,14 1,34

Felsefe 6 6 0 6,00 100 2,00 1,73 0,50

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 1,11 0,93 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 2,64 2,16 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 25 8 23,00 58 11,61 9,16 3,22

Matematik-2 40 2 6 0,50 1 1,89 4,59 8,24

Toplam: 280 99 41 88,75 32 60,66 49,55 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 AECDEeDb CCC EAB aEeD c BEBeA   D ACEcBD

Cevap Anahtarı A AECDEADCDCCCBEABDDEBDABBBEBCABDEDEACEDBD

Sosyal-2   baDBc    EcECaCDACACEDBAEBeCbEe CEDABA      

Cevap Anahtarı A CDAEDBACDBAEBECBCDACACEDBAEBDCDEAECEDABADBCBEC

Matematik       Eb    aB     ca       b   b       

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 7 60

Edebiyat 24 14 5 58
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Milli Edebiyat 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 1 0 100
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Batı Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 1 0 100
Modern Roman Tekniği 1 0 1 0
Öz Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Tarih-1 10 5 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 0 0
Coğrafya-1 6 5 1 83
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100

Sosyal-2 46 25 8 54

Tarih-2 11 2 3 18
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 2 0 100
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 0 0 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 0 0 0
Coğrafya-2 11 9 2 82
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Ekosistemlerin Unsurları 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Felsefe 6 6 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 1 0 100
Bellek türlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefe Grubu 6 2 3 33
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 1 0
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 0 1 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 1 0 100
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 0 1 0
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0

Matematik 40 2 6 5

Matematik-2 40 2 6 5
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Türev 4 0 1 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 1 0
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 1 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 1 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NAR 141 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
211,825 154,240 5 5 44 44 4353

Puanı Hesaplanan: 15 124 125 33402

SAY
134,710 185,330 7 32 216 227 31942

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
187,738 173,530 7 8 127 134 20846

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 9 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 10 15,50 39

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 5 6 3,50 15 5,75 3,40 3,20

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 2,22 1,69 1,14

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,69 2,37 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 11 10,25 26 11,67 7,46 5,39

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 0,54 0,20 0,67

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 5,32 4,14 1,34

Felsefe 6 3 0 3,00 50 2,00 1,73 0,50

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 1,11 0,93 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,64 2,16 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 13 5 11,75 29 11,61 9,16 3,22

Matematik-2 40 3 2 2,50 6 1,89 4,59 8,24

Toplam: 280 67 36 58,00 21 60,66 49,55 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 C   a c DaE cc B b    E BAd dBca bECA BD

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Sosyal-2    dDC     Ca  acCACADBEA    cED              

Cevap Anahtarı B BDEADCABDCACBCEBECACADBEABDEEAEDCDDECABACBDCEB

Matematik  Ba   D              b               E  

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 11 33

Edebiyat 24 5 6 21
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Milli Edebiyat 1 0 0 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 1 0
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 1 0
Postmodern Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 1 0 100
Öz Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 1 0
Batı Edebiyatı 1 0 0 0
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 0 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tarih-1 10 3 5 30
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 1 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 1 0
Coğrafya-1 6 5 0 83
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100

Sosyal-2 46 13 5 28

Tarih-2 11 2 1 18
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Coğrafya-2 11 6 3 55
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 0 1 0
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 1 0 100
Ekosistemlerin Unsurları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Felsefe 6 3 0 50
Bellek türlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Felsefe Grubu 6 2 1 33
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 0 1 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 1 0 100
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 1 0 100
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 0 0 0
Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0

Matematik 40 3 2 8

Matematik-2 40 3 2 8
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabol 1 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 1 0
Türev 4 0 0 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 1 0 100
Çemberde Açılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET SOYLU 198 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
123,263 154,240 9 15 121 122 21806

Puanı Hesaplanan: 15 124 125 33402

SAY
135,163 185,330 6 31 215 226 31814

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
135,618 173,530 9 31 238 249 39163

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 9 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 14 22,50 56

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 2 18 -2,50 -10 5,75 3,40 3,20

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 2,22 1,69 1,14

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,69 2,37 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 28 0,00 0 11,67 7,46 5,39

Tarih-2 11 0 4 -1,00 -9 0,54 0,20 0,67

Coğrafya-2 11 3 7 1,25 11 5,32 4,14 1,34

Felsefe 6 0 3 -0,75 -13 2,00 1,73 0,50

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,11 0,93 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 2,64 2,16 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 18 0,50 1 11,61 9,16 3,22

Matematik-2 40 2 4 1,00 3 1,89 4,59 8,24

Toplam: 280 58 75 39,25 14 60,66 49,55 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 ccCbdeedceabc dd caa Ae dadbdBDae eCcDBb

Cevap Anahtarı A AECDEADCDCCCBEABDDEBDABBBEBCABDEDEACEDBD

Sosyal-2 abdd       cacaBec CbCbce         dEeAab      

Cevap Anahtarı A CDAEDBACDBAEBECBCDACACEDBAEBDCDEAECEDABADBCBEC

Matematik Da    c Dd          a                   

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 28 18

Edebiyat 24 2 18 8
Paragrafta Ana Düşünce 1 0 1 0
Sözcük Öbeği Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Milli Edebiyat 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 0 2 0
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nesri 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Nesri 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 1 0
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Batı Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 1 0
Modern Roman Tekniği 1 0 1 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 1 0 100
Postmodern Roman 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Tarih-1 10 2 7 20
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 1 0 100
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 0 0
Coğrafya-1 6 3 3 50
Türkiye'de Turizm 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0

Sosyal-2 46 5 18 11

Tarih-2 11 0 4 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 0 0 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 0 0 0
Coğrafya-2 11 3 7 27
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Ekosistemlerin Unsurları 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 0 1 0
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Felsefe 6 0 3 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 1 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Bellek türlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe Grubu 6 0 0 0
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 0 0
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0

Matematik 40 2 4 5

Matematik-2 40 2 4 5
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Türev 4 0 0 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 1 0
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
MUHARREM DEMİR 137 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
152,930 154,240 7 9 89 90 12564

Puanı Hesaplanan: 15 124 125 33402

SAY
142,490 185,330 2 22 195 206 29283

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
193,148 173,530 6 6 115 122 19314

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 9 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 10 23,50 59

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 8 4 7,00 29 5,75 3,40 3,20

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 2,22 1,69 1,14

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 3,69 2,37 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 9 9,75 24 11,67 7,46 5,39

Matematik-2 40 3 1 2,75 7 1,89 4,59 8,24

Toplam: 280 62 31 54,25 19 60,66 49,55 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 AEdD eDC  C  E a  aB    Bc      aEACda e

Cevap Anahtarı A AECDEADCDCCCBEABDDEBDABBBEBCABDEDEACEDBD

Matematik DC B                a                   

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 9 30

Edebiyat 24 8 4 33
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Milli Edebiyat 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 1 0
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Batı Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 1 0
Modern Roman Tekniği 1 1 0 100
Öz Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Tarih-1 10 2 2 20
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 1 0 100
Coğrafya-1 6 2 3 33
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0

Matematik 40 3 1 8

Matematik-2 40 3 1 8
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Türev 4 0 0 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 1 0
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
RASİM KIZILASLAN 444 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
140,555 154,240 8 11 103 104 15279

Puanı Hesaplanan: 15 124 125 33402

EA
167,188 173,530 8 11 168 178 27297

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 9 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 14 21,50 54

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 6 5 4,75 20 5,75 3,40 3,20

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 2,22 1,69 1,14

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 3,69 2,37 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 15 7,25 18 11,67 7,46 5,39

Matematik-2 40 2 7 0,25 1 1,89 4,59 8,24

Toplam: 280 53 45 41,75 15 60,66 49,55 49,39

Edebiyat-Sosyal-1  CC de cDdEA   e  D     aAe EBdebcEaAadb

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Matematik a    dD c c  aD         ac              

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 15 28

Edebiyat 24 6 5 25
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 0 2 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Milli Edebiyat 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 1 0
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 1 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 0 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tarih-1 10 3 6 30
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 1 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 1 0
Coğrafya-1 6 2 4 33
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0

Matematik 40 2 7 5

Matematik-2 40 2 7 5
Logaritma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Mantık 1 0 1 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 0 1 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 1 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR KARABIYIK 138 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,235 154,240 6 7 59 59 7107

Puanı Hesaplanan: 15 124 125 33402

SAY
146,900 185,330 1 19 182 193 27691

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
219,485 173,530 3 3 75 82 12642

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 9 39 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 14 22,50 56

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 8 10 5,50 23 5,75 3,40 3,20

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 2,22 1,69 1,14

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,69 2,37 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 16 14,00 35 11,67 7,46 5,39

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 0,54 0,20 0,67

Coğrafya-2 11 3 3 2,25 20 5,32 4,14 1,34

Felsefe 6 0 0 0,00 0 2,00 1,73 0,50

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,11 0,93 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 2,64 2,16 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 6 7 4,25 11 11,61 9,16 3,22

Matematik-2 40 7 8 5,00 13 1,89 4,59 8,24

Toplam: 280 79 59 64,25 23 60,66 49,55 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 bae dD aDeEA c e bD BAEeeAdBdBEcbeECADBD

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Sosyal-2 eDbA  c    C eEdcC                Dc          

Cevap Anahtarı B BDEADCABDCACBCEBECACADBEABDEEAEDCDDECABACBDCEB

Matematik    C dDCE  c CD a b  c dCb c            

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 16 45

Edebiyat 24 8 10 33
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Nesri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nesri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Söz Sanatları 1 0 0 0
Milli Edebiyat 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 1 0
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 1 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 1 0
Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 1 0 100
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tarih-1 10 4 6 40
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 1 0 100
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 1 0
Coğrafya-1 6 6 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100

Sosyal-2 46 6 7 13

Tarih-2 11 2 3 18
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 1 1 50
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 1 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Coğrafya-2 11 3 3 27
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 0 1 0
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 0 0 0
Ekosistemlerin Unsurları 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Felsefe 6 0 0 0
Bellek türlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Felsefe Grubu 6 0 0 0
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 0 0 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 0 0 0
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 17
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 0 0 0
Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0

Matematik 40 7 8 18

Matematik-2 40 7 8 18
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Mantık 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 1 0
Trıigonometri 1 0 1 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 1 0
Türev 4 0 3 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA YILMAZ 29 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
175,619 185,330 1 6 106 115 20361

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
158,290 173,530 1 16 191 201 30251

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 2 39 261 272 69959

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 13 18,68 47

TYT Sosyal 20 10 5 8,65 43

TYT Matematik 40 9 5 7,87 20

TYT Fen 20 3 5 2,04 10

Matematik-2 40 12 1 11,75 29 8,88 4,59 8,24

Fizik 14 2 4 1,00 7 0,50 1,44 2,36

Kimya 13 1 3 0,25 2 0,12 0,82 1,39

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 1,00 0,74 1,54

Fen Bilimleri 40 6 10 3,50 9 1,62 3,00 5,29

Toplam: 280 62 39 52,48 19 47,73 49,55 49,39

Matematik    CEB CE  B  D      DC CA      E a     

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Fen Bilimleri   A  Edd d   e   e  ee  E  Eebb B     D 

Cevap Anahtarı B BEABBECADABDCCECDCCEBACDEDBEDEABBCABEDDA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 12 1 30

Matematik-2 40 12 1 30
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Mantık 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 2 0 50
Türev 4 1 0 25
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 1 0 100
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 10 15

Fizik 14 2 4 14
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 0 0
Çembersel Hareket 1 1 0 100
İş, Güç, Enerji 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 1 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Momentum 1 0 0 0
Basit makineler 1 0 1 0
Kimya 13 1 3 8
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 1 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Avogadra yasası 1 0 0 0
Kuantum sayıları 1 0 1 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 1 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 1 0 100
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 3 3 23
Dolaşım sistemi 1 1 0 100
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 1 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemi 2 0 1 0
Bağışıklık sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 1 0 100
Komünite ekolojisi 1 0 0 0
Populasyon ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 1 0 100
Boşaltım sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ CEVİZ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
144,067 185,330 2 21 190 201 28765

Puanı Hesaplanan: 34 225 236 50974

EA
146,100 173,530 2 24 225 235 35095

Puanı Hesaplanan: 35 249 260 58335

Katılımlar: 2 39 261 272 69959

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 13 18,68 47

TYT Sosyal 20 10 5 8,65 43

TYT Matematik 40 9 5 7,87 20

TYT Fen 20 3 5 2,04 10

Matematik-2 40 7 4 6,00 15 8,88 4,59 8,24

Fizik 14 1 4 0,00 0 0,50 1,44 2,36

Kimya 13 1 4 0,00 0 0,12 0,82 1,39

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 1,00 0,74 1,54

Fen Bilimleri 40 2 9 -0,25 -1 1,62 3,00 5,29

Toplam: 280 53 41 42,98 15 47,73 49,55 49,39

Matematik a  b      DB CD     a Cd AC             

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Fen Bilimleri       Ce ed  d   e   c c Dc     e       

Cevap Anahtarı B BEABBECADABDCCECDCCEBACDEDBEDEABBCABEDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 7 4 18

Matematik-2 40 7 4 18
Logaritma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 1 1 25
Türev 4 2 1 50
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 2 9 5

Fizik 14 1 4 7
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 0 0
Çembersel Hareket 1 0 0 0
İş, Güç, Enerji 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 1 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Momentum 1 0 0 0
Basit makineler 1 0 1 0
Kimya 13 1 4 8
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 1 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Avogadra yasası 1 0 0 0
Kuantum sayıları 1 0 0 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 1 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 1 0
Hibritleşme 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 1 0 100
Redoks tepkimeleri 1 0 1 0
Biyoloji 13 0 1 0
Dolaşım sistemi 1 0 0 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 0 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemi 2 0 0 0
Bağışıklık sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 1 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0
Populasyon ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Boşaltım sistemi 1 0 0 0
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