
OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ MERKEZYedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT ) 57 261 272 69959

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 10,2 19,4 5,39 6,0 11,0 3,22 10,6 9,5 8,24 8,4 12,5 5,29 35,3 52,4 22,14 154,240 185,330 173,530

Okul Ortalaması 19,1 13,2 15,76 16,5 11,5 13,67 9,5 4,2 8,46 8,5 15,6 4,58 53,6 44,5 42,47 224,640 174,180 202,010

KATILIMLAR

1 83 NİSA SÜT 12B 16 3 15,25 16 5 14,75 32 8 30,00 252,005 1 1 10576 176,160 5 35 24434

2 0 SEFANUR YİĞİT   14 8 12,00 18 19 13,25 32 27 25,25 251,708 1 2 10599 183,920 1 33 22061

3 0 ZEYNEP GÜL 12B 6 0 6,00 17 8 15,00 23 8 21,00 232,986 2 3 12447 155,332 14 52 31263

4 55 EBRAR SAYGILI 12B 16 6 14,50 13 21 7,75 29 27 22,25 225,338 3 4 13257 186,435 3 32 21296

5 108 RÜMEYSA GÜL 12B 13 2 12,50 12 8 10,00 25 10 22,50 223,825 4 5 13462 172,823 7 38 25555

6 43 KEVSER GÜNEŞ 12B 5 6 3,50 27 6 25,50 8 28 1,00 40 40 30,00 148,723 2 32 13413 206,918 5 6 15477 203,780 2 28 16556

7 110 DİLEK CANİK 12A 14 2 13,50 9 12 6,00 23 14 19,50 197,398 1 7 16751 167,215 4 43 27291

8 39 TUBA GÜL 12B 10 1 9,75 8 6 6,50 18 7 16,25 195,030 6 8 17093 162,055 10 48 28939

9 0 GÜLÇİN 12A 16 6 14,50 9 19 4,25 25 25 18,75 194,251 2 9 17198 173,352 2 37 25375

10 20 KİFAYET AKSU 12B 19 8 17,00 11 22 5,50 30 30 22,50 193,553 7 10 17293 165,923 9 45 27712

11 94 NİDANUR İLERİ 12A 9 1 8,75 7 11 4,25 16 12 13,00 188,298 3 11 18146 167,270 3 42 27278

12 3 HÜSNE NUR KURT 12B 16 8 14,00 7 22 1,50 23 30 15,50 187,090 8 12 18335 180,830 4 34 22961

13 0 RÜVEYDA KILINÇ 12A 11 2 10,50 6 11 3,25 17 13 13,75 182,143 4 13 19140 166,295 5 44 27607

14 26 EMİNE AK 12B 10 6 8,50 8 15 4,25 18 21 12,75 180,505 9 14 19464 159,255 11 49 29892

15 87 FATMAGÜL GÜNEŞ 12A 11 9 8,75 6 12 3,00 17 21 11,75 177,585 5 15 20016 162,998 6 46 28621

16 0 SENA AKBULUT 12B 14 8 12,00 8 25 1,75 22 33 13,75 175,976 10 16 20285 168,052 8 41 27047

17 0   11 7 9,25 8 22 2,50 19 29 11,75 174,214 2 17 20649 162,222 2 47 28871

18 2 LMNN 12C 17 14 13,50 8 2 7,50 25 16 21,00 176,613 12 27 8726 172,113 1 18 21082 242,800 5 10 7635

19 12 EMİR KAN 12C 16 15 12,25 9 3 8,25 25 18 20,50 169,178 13 28 9838 167,810 2 19 21969 231,945 6 11 9851

20 48 CENNET KÖSE 12C 29 8 27,00 17 7 15,25 8 3 7,25 54 18 49,50 294,593 3 4 766 165,410 3 20 22454 305,130 1 2 1365

21 6 ILGIN RESİM 12B 14 8 12,00 3 18 -1,50 17 26 10,50 164,910 11 21 22557 174,205 6 36 25092

22 0 ENES BAZ 12C 27 8 25,00 6 0 6,00 9 3 8,25 42 11 39,25 238,075 10 14 2549 164,663 4 22 22612 294,115 2 3 1765

23 18 İREM SULTAN K LKAN 12D 20 15 16,25 11 6 9,50 31 21 25,75 177,415 14 26 8616 163,760 1 23 22845 248,295 4 8 6549

24 65 NİSANUR ALTUN 12B 22 6 20,50 8 2 7,50 30 8 28,00 192,905 1 22 6475 163,525 12 24 22922 269,863 1 4 3272

25 0 TÜLAY ERDOĞAN 12B 8 7 6,25 5 14 1,50 13 21 7,75 162,764 13 25 23098 155,862 12 50 31094

26 22 YAREN POLAT 12D 20 10 17,50 7 6 5,50 6 3 5,25 33 19 28,25 214,788 10 20 4071 162,433 2 26 23184 253,335 3 7 5633

27 0 MERYEM ORÇAN 12B 7 3 6,25 6 19 1,25 13 22 7,50 161,454 14 27 23435 155,862 12 50 31094

28 77 NİSA ORÇAN 12D 23 13 19,75 8 4 7,00 31 17 26,75 189,078 11 23 7016 160,023 3 28 23772 262,435 2 6 4164

29 14 ELİF BETÜL 12B 5 8 3,00 8 21 2,75 13 29 5,75 159,463 15 29 23924 145,770 16 54 35232

30 47 İBRAHİM KILIÇ 12Ç 12 20 7,00 9 3 8,25 21 23 15,25 147,641 1 33 13649 159,044 1 30 24023 196,012 1 29 18510
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ MERKEZYedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT ) 57 261 272 69959

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 10,2 19,4 5,39 6,0 11,0 3,22 10,6 9,5 8,24 8,4 12,5 5,29 35,3 52,4 22,14 154,240 185,330 173,530

Okul Ortalaması 19,1 13,2 15,76 16,5 11,5 13,67 9,5 4,2 8,46 8,5 15,6 4,58 53,6 44,5 42,47 224,640 174,180 202,010

KATILIMLAR

31 57 ELİF KÖSE 12B 7 7 5,25 5 10 2,50 12 17 7,75 157,530 16 31 24396 145,155 17 55 35563

32 4 MERT ÖZEN 12C 18 17 13,75 7 3 6,25 25 20 20,00 168,431 14 29 9953 154,904 5 32 25070 226,399 8 16 11025

33 99 SULTAN TAŞDEMİR 12A 4 1 3,75 8 16 4,00 12 17 7,75 154,285 6 33 25234 133,760 7 56 39894

34 102 RABİYE YİĞİT 12D 15 19 10,25 18 12 15,00 8 5 6,75 41 36 32,00 234,498 6 16 2752 152,608 4 34 25743 206,073 12 26 15980

35 0 NURRGÜNEŞ 12D 19 14 15,50 16 10 13,50 5 3 4,25 40 27 33,25 244,831 4 12 2215 150,764 5 35 26297 231,137 6 13 10039

36 11 SARE ALBENİ 12C 18 12 15,00 17 15 13,25 5 2 4,50 40 29 32,75 241,563 9 13 2393 150,623 6 36 26343 228,433 7 14 10613

37 0 TUBA NUR ÇAKMAK 12B 4 4 3,00 6 24 0,00 10 28 3,00 150,005 17 37 26564 150,825 15 53 32964

38 51 SILA GÜL 12D 16 14 12,50 7 4 6,00 23 18 18,50 160,310 15 30 11250 147,463 6 38 27501 212,325 11 24 14396

39 124 SENA AKILLI 12A 15 14 11,50 8 2 7,50 0 2 -0,50 23 18 18,50 154,968 1 31 12201 144,220 7 39 28713 206,565 1 25 15870

40 78 NAZLI ÇAĞLAYA N 12D 17 13 13,75 13 12 10,00 3 1 2,75 33 26 26,50 218,498 8 18 3759 143,563 7 40 28937 214,748 9 21 13823

41 56 ÖZLEM BOZDAĞ 12C 27 8 25,00 27 10 24,50 2 3 1,25 56 21 50,75 329,108 1 1 330 139,940 7 41 30140 268,758 3 5 3384

42 13 SAADET 12D 10 17 5,75 20 10 17,50 4 7 2,25 34 34 25,50 231,315 7 17 2920 139,245 8 42 30374 169,293 15 40 26655

43 74 İLAYDA KO 12C 15 19 10,25 10 8 8,00 2 1 1,75 27 28 20,00 195,320 11 21 6178 138,423 8 43 30652 191,528 14 30 19783
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ MERKEZYedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT ) 57 261 272 69959

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 10,2 19,4 5,39 6,0 11,0 3,22 10,6 9,5 8,24 8,4 12,5 5,29 35,3 52,4 22,14 154,240 185,330 173,530

Okul Ortalaması 19,1 13,2 15,76 16,5 11,5 13,67 9,5 4,2 8,46 8,5 15,6 4,58 53,6 44,5 42,47 224,640 174,180 202,010

KATILIMLAR

1 56 ÖZLEM BOZDAĞ 12C 27 8 25,00 27 10 24,50 2 3 1,25 56 21 50,75 329,108 1 1 330 139,940 7 41 30140 268,758 3 5 3384

2 27 RABİA BABUÇÇU 12D 33 4 32,00 23 16 19,00 56 20 51,00 324,863 1 2 372 307,250 1 1 1293

3 46 KÜBRA KAYAALP 12C 20 13 16,75 27 5 25,75 47 18 42,50 307,665 2 3 579 219,425 9 17 12660

4 48 CENNET KÖSE 12C 29 8 27,00 17 7 15,25 8 3 7,25 54 18 49,50 294,593 3 4 766 165,410 3 20 22454 305,130 1 2 1365

5 52 HÜSNE KARAKUŞ 12C 21 13 17,75 23 13 19,75 44 26 37,50 272,918 4 5 1217 214,035 12 22 13992

6 0 ELİF KAYA 12C 19 15 15,25 22 12 19,00 41 27 34,25 270,338 5 6 1281 216,405 11 20 13388

7 59 TUĞÇE KURT 12C 16 10 13,50 22 10 19,50 38 20 33,00 265,898 6 7 1405 204,603 13 27 16335

8 105 LEYLA 12D 21 15 17,25 19 13 15,75 40 28 33,00 262,483 2 8 1543 231,835 5 12 9886

9 53 ESMANUR KURU 12C 21 16 17,00 21 17 16,75 42 33 33,75 260,085 7 9 1612 219,003 10 18 12740

10 10 HÜSNANUR ÇİÇEK 12D 18 13 14,75 19 12 16,00 37 25 30,75 255,180 3 10 1786 217,478 8 19 13110

11 38 CANSU 12C 24 11 21,25 16 20 11,00 40 31 32,25 246,930 8 11 2120 247,523 4 9 6693

12 0 NURRGÜNEŞ 12D 19 14 15,50 16 10 13,50 5 3 4,25 40 27 33,25 244,831 4 12 2215 150,764 5 35 26297 231,137 6 13 10039

13 11 SARE ALBENİ 12C 18 12 15,00 17 15 13,25 5 2 4,50 40 29 32,75 241,563 9 13 2393 150,623 6 36 26343 228,433 7 14 10613

14 0 ENES BAZ 12C 27 8 25,00 6 0 6,00 9 3 8,25 42 11 39,25 238,075 10 14 2549 164,663 4 22 22612 294,115 2 3 1765

15 92 MÜCELLA ÇAM 12D 21 10 18,50 16 19 11,25 37 29 29,75 236,500 5 15 2625 227,933 7 15 10700

16 102 RABİYE YİĞİT 12D 15 19 10,25 18 12 15,00 8 5 6,75 41 36 32,00 234,498 6 16 2752 152,608 4 34 25743 206,073 12 26 15980

17 13 SAADET 12D 10 17 5,75 20 10 17,50 4 7 2,25 34 34 25,50 231,315 7 17 2920 139,245 8 42 30374 169,293 15 40 26655

18 78 NAZLI ÇAĞLAYA N 12D 17 13 13,75 13 12 10,00 3 1 2,75 33 26 26,50 218,498 8 18 3759 143,563 7 40 28937 214,748 9 21 13823

19 69 EMİNE BILDIRCIN 12D 19 21 13,75 15 24 9,00 34 45 22,75 215,771 9 19 4005 213,149 10 23 14191

20 22 YAREN POLAT 12D 20 10 17,50 7 6 5,50 6 3 5,25 33 19 28,25 214,788 10 20 4071 162,433 2 26 23184 253,335 3 7 5633

21 74 İLAYDA KO 12C 15 19 10,25 10 8 8,00 2 1 1,75 27 28 20,00 195,320 11 21 6178 138,423 8 43 30652 191,528 14 30 19783

22 65 NİSANUR ALTUN 12B 22 6 20,50 8 2 7,50 30 8 28,00 192,905 1 22 6475 163,525 12 24 22922 269,863 1 4 3272

23 77 NİSA ORÇAN 12D 23 13 19,75 8 4 7,00 31 17 26,75 189,078 11 23 7016 160,023 3 28 23772 262,435 2 6 4164

24 0 GÜLİZAR GÖKCEREN 12D 12 11 9,25 6 2 5,50 18 13 14,75 183,501 12 24 7740 190,064 13 31 20152

25 64 HAFİZE ÇÖMEZ 12D 9 15 5,25 12 17 7,75 21 32 13,00 183,016 13 25 7801 169,544 14 39 26595

26 18 İREM SULTAN K LKAN 12D 20 15 16,25 11 6 9,50 31 21 25,75 177,415 14 26 8616 163,760 1 23 22845 248,295 4 8 6549

27 2 LMNN 12C 17 14 13,50 8 2 7,50 25 16 21,00 176,613 12 27 8726 172,113 1 18 21082 242,800 5 10 7635

28 12 EMİR KAN 12C 16 15 12,25 9 3 8,25 25 18 20,50 169,178 13 28 9838 167,810 2 19 21969 231,945 6 11 9851

29 4 MERT ÖZEN 12C 18 17 13,75 7 3 6,25 25 20 20,00 168,431 14 29 9953 154,904 5 32 25070 226,399 8 16 11025

30 51 SILA GÜL 12D 16 14 12,50 7 4 6,00 23 18 18,50 160,310 15 30 11250 147,463 6 38 27501 212,325 11 24 14396
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ MERKEZYedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT ) 57 261 272 69959

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 10,2 19,4 5,39 6,0 11,0 3,22 10,6 9,5 8,24 8,4 12,5 5,29 35,3 52,4 22,14 154,240 185,330 173,530

Okul Ortalaması 19,1 13,2 15,76 16,5 11,5 13,67 9,5 4,2 8,46 8,5 15,6 4,58 53,6 44,5 42,47 224,640 174,180 202,010

KATILIMLAR

31 124 SENA AKILLI 12A 15 14 11,50 8 2 7,50 0 2 -0,50 23 18 18,50 154,968 1 31 12201 144,220 7 39 28713 206,565 1 25 15870

32 43 KEVSER GÜNEŞ 12B 5 6 3,50 27 6 25,50 8 28 1,00 40 40 30,00 148,723 2 32 13413 206,918 5 6 15477 203,780 2 28 16556

33 47 İBRAHİM KILIÇ 12Ç 12 20 7,00 9 3 8,25 21 23 15,25 147,641 1 33 13649 159,044 1 30 24023 196,012 1 29 18510
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ MERKEZYedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT ) 57 261 272 69959

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 10,2 19,4 5,39 6,0 11,0 3,22 10,6 9,5 8,24 8,4 12,5 5,29 35,3 52,4 22,14 154,240 185,330 173,530

Okul Ortalaması 19,1 13,2 15,76 16,5 11,5 13,67 9,5 4,2 8,46 8,5 15,6 4,58 53,6 44,5 42,47 224,640 174,180 202,010

KATILIMLAR

1 27 RABİA BABUÇÇU 12D 33 4 32,00 23 16 19,00 56 20 51,00 324,863 1 2 372 307,250 1 1 1293

2 48 CENNET KÖSE 12C 29 8 27,00 17 7 15,25 8 3 7,25 54 18 49,50 294,593 3 4 766 165,410 3 20 22454 305,130 1 2 1365

3 0 ENES BAZ 12C 27 8 25,00 6 0 6,00 9 3 8,25 42 11 39,25 238,075 10 14 2549 164,663 4 22 22612 294,115 2 3 1765

4 65 NİSANUR ALTUN 12B 22 6 20,50 8 2 7,50 30 8 28,00 192,905 1 22 6475 163,525 12 24 22922 269,863 1 4 3272

5 56 ÖZLEM BOZDAĞ 12C 27 8 25,00 27 10 24,50 2 3 1,25 56 21 50,75 329,108 1 1 330 139,940 7 41 30140 268,758 3 5 3384

6 77 NİSA ORÇAN 12D 23 13 19,75 8 4 7,00 31 17 26,75 189,078 11 23 7016 160,023 3 28 23772 262,435 2 6 4164

7 22 YAREN POLAT 12D 20 10 17,50 7 6 5,50 6 3 5,25 33 19 28,25 214,788 10 20 4071 162,433 2 26 23184 253,335 3 7 5633

8 18 İREM SULTAN K LKAN 12D 20 15 16,25 11 6 9,50 31 21 25,75 177,415 14 26 8616 163,760 1 23 22845 248,295 4 8 6549

9 38 CANSU 12C 24 11 21,25 16 20 11,00 40 31 32,25 246,930 8 11 2120 247,523 4 9 6693

10 2 LMNN 12C 17 14 13,50 8 2 7,50 25 16 21,00 176,613 12 27 8726 172,113 1 18 21082 242,800 5 10 7635

11 12 EMİR KAN 12C 16 15 12,25 9 3 8,25 25 18 20,50 169,178 13 28 9838 167,810 2 19 21969 231,945 6 11 9851

12 105 LEYLA 12D 21 15 17,25 19 13 15,75 40 28 33,00 262,483 2 8 1543 231,835 5 12 9886

13 0 NURRGÜNEŞ 12D 19 14 15,50 16 10 13,50 5 3 4,25 40 27 33,25 244,831 4 12 2215 150,764 5 35 26297 231,137 6 13 10039

14 11 SARE ALBENİ 12C 18 12 15,00 17 15 13,25 5 2 4,50 40 29 32,75 241,563 9 13 2393 150,623 6 36 26343 228,433 7 14 10613

15 92 MÜCELLA ÇAM 12D 21 10 18,50 16 19 11,25 37 29 29,75 236,500 5 15 2625 227,933 7 15 10700

16 4 MERT ÖZEN 12C 18 17 13,75 7 3 6,25 25 20 20,00 168,431 14 29 9953 154,904 5 32 25070 226,399 8 16 11025

17 46 KÜBRA KAYAALP 12C 20 13 16,75 27 5 25,75 47 18 42,50 307,665 2 3 579 219,425 9 17 12660

18 53 ESMANUR KURU 12C 21 16 17,00 21 17 16,75 42 33 33,75 260,085 7 9 1612 219,003 10 18 12740

19 10 HÜSNANUR ÇİÇEK 12D 18 13 14,75 19 12 16,00 37 25 30,75 255,180 3 10 1786 217,478 8 19 13110

20 0 ELİF KAYA 12C 19 15 15,25 22 12 19,00 41 27 34,25 270,338 5 6 1281 216,405 11 20 13388

21 78 NAZLI ÇAĞLAYA N 12D 17 13 13,75 13 12 10,00 3 1 2,75 33 26 26,50 218,498 8 18 3759 143,563 7 40 28937 214,748 9 21 13823

22 52 HÜSNE KARAKUŞ 12C 21 13 17,75 23 13 19,75 44 26 37,50 272,918 4 5 1217 214,035 12 22 13992

23 69 EMİNE BILDIRCIN 12D 19 21 13,75 15 24 9,00 34 45 22,75 215,771 9 19 4005 213,149 10 23 14191

24 51 SILA GÜL 12D 16 14 12,50 7 4 6,00 23 18 18,50 160,310 15 30 11250 147,463 6 38 27501 212,325 11 24 14396

25 124 SENA AKILLI 12A 15 14 11,50 8 2 7,50 0 2 -0,50 23 18 18,50 154,968 1 31 12201 144,220 7 39 28713 206,565 1 25 15870

26 102 RABİYE YİĞİT 12D 15 19 10,25 18 12 15,00 8 5 6,75 41 36 32,00 234,498 6 16 2752 152,608 4 34 25743 206,073 12 26 15980

27 59 TUĞÇE KURT 12C 16 10 13,50 22 10 19,50 38 20 33,00 265,898 6 7 1405 204,603 13 27 16335

28 43 KEVSER GÜNEŞ 12B 5 6 3,50 27 6 25,50 8 28 1,00 40 40 30,00 148,723 2 32 13413 206,918 5 6 15477 203,780 2 28 16556

29 47 İBRAHİM KILIÇ 12Ç 12 20 7,00 9 3 8,25 21 23 15,25 147,641 1 33 13649 159,044 1 30 24023 196,012 1 29 18510

30 74 İLAYDA KO 12C 15 19 10,25 10 8 8,00 2 1 1,75 27 28 20,00 195,320 11 21 6178 138,423 8 43 30652 191,528 14 30 19783
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ MERKEZYedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT ) 57 261 272 69959

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 10,2 19,4 5,39 6,0 11,0 3,22 10,6 9,5 8,24 8,4 12,5 5,29 35,3 52,4 22,14 154,240 185,330 173,530

Okul Ortalaması 19,1 13,2 15,76 16,5 11,5 13,67 9,5 4,2 8,46 8,5 15,6 4,58 53,6 44,5 42,47 224,640 174,180 202,010

KATILIMLAR

31 0 GÜLİZAR GÖKCEREN 12D 12 11 9,25 6 2 5,50 18 13 14,75 183,501 12 24 7740 190,064 13 31 20152

32 55 EBRAR SAYGILI 12B 16 6 14,50 13 21 7,75 29 27 22,25 225,338 3 4 13257 186,435 3 32 21296

33 0 SEFANUR YİĞİT   14 8 12,00 18 19 13,25 32 27 25,25 251,708 1 2 10599 183,920 1 33 22061

34 3 HÜSNE NUR KURT 12B 16 8 14,00 7 22 1,50 23 30 15,50 187,090 8 12 18335 180,830 4 34 22961

35 83 NİSA SÜT 12B 16 3 15,25 16 5 14,75 32 8 30,00 252,005 1 1 10576 176,160 5 35 24434

36 6 ILGIN RESİM 12B 14 8 12,00 3 18 -1,50 17 26 10,50 164,910 11 21 22557 174,205 6 36 25092

37 0 GÜLÇİN 12A 16 6 14,50 9 19 4,25 25 25 18,75 194,251 2 9 17198 173,352 2 37 25375

38 108 RÜMEYSA GÜL 12B 13 2 12,50 12 8 10,00 25 10 22,50 223,825 4 5 13462 172,823 7 38 25555

39 64 HAFİZE ÇÖMEZ 12D 9 15 5,25 12 17 7,75 21 32 13,00 183,016 13 25 7801 169,544 14 39 26595

40 13 SAADET 12D 10 17 5,75 20 10 17,50 4 7 2,25 34 34 25,50 231,315 7 17 2920 139,245 8 42 30374 169,293 15 40 26655

41 0 SENA AKBULUT 12B 14 8 12,00 8 25 1,75 22 33 13,75 175,976 10 16 20285 168,052 8 41 27047

42 94 NİDANUR İLERİ 12A 9 1 8,75 7 11 4,25 16 12 13,00 188,298 3 11 18146 167,270 3 42 27278

43 110 DİLEK CANİK 12A 14 2 13,50 9 12 6,00 23 14 19,50 197,398 1 7 16751 167,215 4 43 27291

44 0 RÜVEYDA KILINÇ 12A 11 2 10,50 6 11 3,25 17 13 13,75 182,143 4 13 19140 166,295 5 44 27607

45 20 KİFAYET AKSU 12B 19 8 17,00 11 22 5,50 30 30 22,50 193,553 7 10 17293 165,923 9 45 27712

46 87 FATMAGÜL GÜNEŞ 12A 11 9 8,75 6 12 3,00 17 21 11,75 177,585 5 15 20016 162,998 6 46 28621

47 0   11 7 9,25 8 22 2,50 19 29 11,75 174,214 2 17 20649 162,222 2 47 28871

48 39 TUBA GÜL 12B 10 1 9,75 8 6 6,50 18 7 16,25 195,030 6 8 17093 162,055 10 48 28939

49 26 EMİNE AK 12B 10 6 8,50 8 15 4,25 18 21 12,75 180,505 9 14 19464 159,255 11 49 29892

50 0 TÜLAY ERDOĞAN 12B 8 7 6,25 5 14 1,50 13 21 7,75 162,764 13 25 23098 155,862 12 50 31094

51 0 MERYEM ORÇAN 12B 7 3 6,25 6 19 1,25 13 22 7,50 161,454 14 27 23435 155,862 12 50 31094

52 0 ZEYNEP GÜL 12B 6 0 6,00 17 8 15,00 23 8 21,00 232,986 2 3 12447 155,332 14 52 31263

53 0 TUBA NUR ÇAKMAK 12B 4 4 3,00 6 24 0,00 10 28 3,00 150,005 17 37 26564 150,825 15 53 32964

54 14 ELİF BETÜL 12B 5 8 3,00 8 21 2,75 13 29 5,75 159,463 15 29 23924 145,770 16 54 35232

55 57 ELİF KÖSE 12B 7 7 5,25 5 10 2,50 12 17 7,75 157,530 16 31 24396 145,155 17 55 35563

56 99 SULTAN TAŞDEMİR 12A 4 1 3,75 8 16 4,00 12 17 7,75 154,285 6 33 25234 133,760 7 56 39894



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
174,214 185,330 2 17 108 117 20649

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
162,222 173,530 2 47 180 190 28871

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 3 57 261 272 69959

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 23,86 60

TYT Sosyal 20 13 4 11,81 59

TYT Matematik 40 11 3 9,75 24

TYT Fen 20 3 5 1,99 10

Matematik-2 40 11 7 9,25 23 10,62 8,46 8,24

Fizik 14 4 7 2,25 16 4,62 1,61 2,36

Kimya 13 2 5 0,75 6 2,00 1,71 1,39

Biyoloji 13 2 10 -0,50 -4 1,25 1,26 1,54

Fen Bilimleri 40 8 22 2,50 6 7,88 4,58 5,29

Toplam: 280 72 52 59,15 21 65,68 69,90 49,39

Matematik    C  eCE D  CD bb   bC CdbBE  a   C    

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Fen Bilimleri  EAd Eee edDba  a   ebabE B eaeddbbeEcDe

Cevap Anahtarı B BEABBECADABDCCECDCCEBACDEDBEDEABBCABEDDA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 11 7 28

Matematik-2 40 11 7 28
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
Mantık 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 2 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 1 1 25
Türev 4 1 2 25
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Limit - Süreklilik 1 1 0 100
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 1 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 8 22 20

Fizik 14 4 7 29
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Fotoelektrik olayı 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
İndüksiyon akımı 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 0 0
Çembersel Hareket 1 1 0 100
İş, Güç, Enerji 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 1 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Momentum 1 0 1 0
Basit makineler 1 0 1 0
Kimya 13 2 5 15
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 1 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 0 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Avogadra yasası 1 0 0 0
Kuantum sayıları 1 0 1 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 1 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 1 0
Aromatik bileşikler 1 0 1 0
Hibritleşme 1 1 0 100
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 1 0 100
Biyoloji 13 2 10 15
Dolaşım sistemi 1 0 0 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 1 1 50
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemi 2 0 2 0
Bağışıklık sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 1 0
Komünite ekolojisi 1 0 1 0
Populasyon ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 1 0 100
Boşaltım sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
A EREN DMR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 3 57 261 272 69959

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 23,86 60

TYT Sosyal 20 13 4 11,81 59

TYT Matematik 40 11 3 9,75 24

TYT Fen 20 3 5 1,99 10

Toplam: 280 53 23 47,40 17 65,68 69,90 49,39

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
SEFANUR YİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
251,708 185,330 1 2 41 47 10599

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
183,920 173,530 1 33 135 143 22061

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 3 57 261 272 69959

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34

TYT Fen 20 9 6 7,50 38

Matematik-2 40 14 8 12,00 30 10,62 8,46 8,24

Fizik 14 8 4 7,00 50 4,62 1,61 2,36

Kimya 13 5 7 3,25 25 2,00 1,71 1,39

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 1,25 1,26 1,54

Fen Bilimleri 40 18 19 13,25 33 7,88 4,58 5,29

Toplam: 280 102 46 90,50 32 65,68 69,90 49,39

Matematik DC dc Eb aEC   BEBCdCCCcBC       b c    

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Fen Bilimleri  EB AcBCdDeAeABcCe eEBbEaabbaeddeEADcdBA

Cevap Anahtarı A CEBBAEBCCDBADABECCDCEBDEDCACBBAEDEADDEBA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 14 8 35

Matematik-2 40 14 8 35
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değer 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 1 0 100
Parabol 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 3 1 75
Limit - Süreklilik 1 1 0 100
Türev 4 3 1 75
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Diziler 1 1 0 100
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 1 0
Analitik Geometri 2 0 1 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 18 19 45

Fizik 14 8 4 57
İş, Güç, Enerji 1 0 0 0
Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvetler 1 1 0 100
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik olayı 1 0 1 0
Potansiyel Fark 1 1 0 100
Basit makineler 1 1 0 100
Momentum 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında kırınım 1 1 0 100
Sürtünme kuvveti 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 1 0 100
Kimya 13 5 7 38
Kuantum sayıları 1 1 0 100
Avogadra yasası 1 0 1 0
Koligatif özellikler 1 1 0 100
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 1 0
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 1 0 100
Redoks tepkimeleri 1 1 0 100
Elektrokimyasal hücreler 1 0 1 0
Hibritleşme 1 1 0 100
Aromatik bileşikler 1 0 1 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 1 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 1 0
Biyoloji 13 5 8 38
Destek ve hareket sistemi 2 0 2 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 1 0
Bağışıklık sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 1 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 2 0
Dolaşım sistemi 1 1 0 100
Boşaltım sistemi 1 1 0 100
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Populasyon ekolojisi 1 1 0 100
Komünite ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEK CANİK 110 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
197,398 185,330 1 7 78 87 16751

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
167,215 173,530 4 43 167 177 27291

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 7 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,50 61

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34

TYT Fen 20 4 7 2,25 11

Matematik-2 40 14 2 13,50 34 9,61 8,46 8,24

Fizik 14 5 2 4,50 32 1,07 1,61 2,36

Kimya 13 3 3 2,25 17 2,00 1,71 1,39

Biyoloji 13 1 7 -0,75 -6 0,39 1,26 1,54

Fen Bilimleri 40 9 12 6,00 15 3,46 4,58 5,29

Toplam: 280 70 33 61,75 22 58,70 69,90 49,39

Matematik  C B CcCD ECC dBEB  C  D    C           

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Fen Bilimleri bE  Ac   D A Aa  ee  BD   A aedae  Dc d 

Cevap Anahtarı A CEBBAEBCCDBADABECCDCEBDEDCACBBAEDEADDEBA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 14 2 35

Matematik-2 40 14 2 35
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 1 0 100
Parabol 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 1 0
İntegral 4 2 0 50
Limit - Süreklilik 1 1 0 100
Türev 4 1 0 25
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 1 0 33
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 9 12 23

Fizik 14 5 2 36
İş, Güç, Enerji 1 0 1 0
Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvetler 1 0 0 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik olayı 1 0 1 0
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Basit makineler 1 0 0 0
Momentum 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 1 0 100
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 1 0 100
Kimya 13 3 3 23
Kuantum sayıları 1 0 1 0
Avogadra yasası 1 0 0 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 1 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 1 0 100
Elektrokimyasal hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 0 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 1 0 100
Biyoloji 13 1 7 8
Destek ve hareket sistemi 2 0 1 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 1 0
Bağışıklık sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 1 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 1 0
Dolaşım sistemi 1 0 0 0
Boşaltım sistemi 1 0 0 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Populasyon ekolojisi 1 0 1 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAGÜL GÜNEŞ 87 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
177,585 185,330 5 15 100 109 20016

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
162,998 173,530 6 46 177 187 28621

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 7 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28

TYT Fen 20 3 9 0,75 4

Matematik-2 40 11 9 8,75 22 9,61 8,46 8,24

Fizik 14 2 6 0,50 4 1,07 1,61 2,36

Kimya 13 3 1 2,75 21 2,00 1,71 1,39

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 0,39 1,26 1,54

Fen Bilimleri 40 6 12 3,00 8 3,46 4,58 5,29

Toplam: 280 73 48 61,00 22 58,70 69,90 49,39

Matematik DC BDCEC a C  cBa beCddc    C    b      

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Fen Bilimleri da  A  Ceb e dB         bCA    aed  b aA

Cevap Anahtarı A CEBBAEBCCDBADABECCDCEBDEDCACBBAEDEADDEBA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 11 9 28

Matematik-2 40 11 9 28
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Parabol 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 1 0
İntegral 4 1 2 25
Limit - Süreklilik 1 0 1 0
Türev 4 0 3 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 1 0 33
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 1 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 12 15

Fizik 14 2 6 14
İş, Güç, Enerji 1 0 1 0
Çembersel Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 0 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Basit makineler 1 1 0 100
Momentum 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 1 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 1 0
Kimya 13 3 1 23
Kuantum sayıları 1 1 0 100
Avogadra yasası 1 0 0 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 1 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 1 0 100
Organik bileşikler ve özellikleri 1 1 0 100
Biyoloji 13 1 5 8
Destek ve hareket sistemi 2 0 0 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 0 0
Bağışıklık sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 1 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 1 0
Dolaşım sistemi 1 0 1 0
Boşaltım sistemi 1 0 0 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Populasyon ekolojisi 1 0 1 0
Komünite ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLÇİN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
194,251 185,330 2 9 85 94 17198

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
173,352 173,530 2 37 154 162 25375

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 7 57 261 272 69959

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 23,86 60

TYT Sosyal 20 13 4 11,81 59

TYT Matematik 40 11 3 9,75 24

TYT Fen 20 3 5 1,99 10

Matematik-2 40 16 6 14,50 36 9,61 8,46 8,24

Fizik 14 5 5 3,75 27 1,07 1,61 2,36

Kimya 13 3 5 1,75 13 2,00 1,71 1,39

Biyoloji 13 1 9 -1,25 -10 0,39 1,26 1,54

Fen Bilimleri 40 9 19 4,25 11 3,46 4,58 5,29

Toplam: 280 78 48 66,15 24 58,70 69,90 49,39

Matematik DC BD ECD  C Bc EBCdCCCb   bb      b   C

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Fen Bilimleri C B A aCbDde dB  ea  caE bAbcecbece D c 

Cevap Anahtarı A CEBBAEBCCDBADABECCDCEBDEDCACBBAEDEADDEBA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 16 6 40

Matematik-2 40 16 6 40
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Parabol 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Logaritma 1 0 1 0
İntegral 4 1 1 25
Limit - Süreklilik 1 1 0 100
Türev 4 3 1 75
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 2 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 1 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 9 19 23

Fizik 14 5 5 36
İş, Güç, Enerji 1 1 0 100
Çembersel Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvetler 1 1 0 100
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Potansiyel Fark 1 0 1 0
Basit makineler 1 1 0 100
Momentum 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 1 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 1 0
Kimya 13 3 5 23
Kuantum sayıları 1 1 0 100
Avogadra yasası 1 0 0 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 1 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 1 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 1 0
Hibritleşme 1 1 0 100
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 1 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 1 0 100
Biyoloji 13 1 9 8
Destek ve hareket sistemi 2 0 2 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 1 0
Bağışıklık sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 1 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 1 0
Dolaşım sistemi 1 0 1 0
Boşaltım sistemi 1 0 1 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Populasyon ekolojisi 1 0 1 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
NİDANUR İLERİ 94 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
188,298 185,330 3 11 91 100 18146

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
167,270 173,530 3 42 166 176 27278

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 7 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,50 61

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 40 9 1 8,75 22 9,61 8,46 8,24

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 1,07 1,61 2,36

Kimya 13 4 3 3,25 25 2,00 1,71 1,39

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 0,39 1,26 1,54

Fen Bilimleri 40 7 11 4,25 11 3,46 4,58 5,29

Toplam: 280 76 34 67,50 24 58,70 69,90 49,39

Matematik b  C   CE DB CD        CC               

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Fen Bilimleri dce d e  d D       EBbaaE B ed  B    D  

Cevap Anahtarı B BEABBECADABDCCECDCCEBACDEDBEDEABBCABEDDA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 9 1 23

Matematik-2 40 9 1 23
Logaritma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Mantık 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 1 0 25
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 7 11 18

Fizik 14 1 6 7
Potansiyel Fark 1 0 1 0
Fotoelektrik olayı 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 1 0
Çembersel Hareket 1 0 0 0
İş, Güç, Enerji 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 0 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Momentum 1 0 0 0
Basit makineler 1 0 0 0
Kimya 13 4 3 31
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 0 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Avogadra yasası 1 1 0 100
Kuantum sayıları 1 1 0 100
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 1 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 1 0
Aromatik bileşikler 1 0 1 0
Hibritleşme 1 1 0 100
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 1 0 100
Biyoloji 13 2 2 15
Dolaşım sistemi 1 0 0 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 1 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemi 2 0 0 0
Bağışıklık sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 1 0 100
Komünite ekolojisi 1 0 0 0
Populasyon ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Boşaltım sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
RÜVEYDA KILINÇ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
182,143 185,330 4 13 96 105 19140

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
166,295 173,530 5 44 170 180 27607

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 7 57 261 272 69959

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,00 68

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16

TYT Fen 20 4 4 3,00 15

Matematik-2 40 11 2 10,50 26 9,61 8,46 8,24

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,07 1,61 2,36

Kimya 13 2 5 0,75 6 2,00 1,71 1,39

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 0,39 1,26 1,54

Fen Bilimleri 40 6 11 3,25 8 3,46 4,58 5,29

Toplam: 280 72 34 63,50 23 58,70 69,90 49,39

Matematik  C BD EC BE   d   CbCC  B               

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Fen Bilimleri               c  e    cEaCb ee EeEcD Ede

Cevap Anahtarı A CEBBAEBCCDBADABECCDCEBDEDCACBBAEDEADDEBA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 11 2 28

Matematik-2 40 11 2 28
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 1 0
İntegral 4 1 0 25
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Türev 4 2 1 50
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 11 15

Fizik 14 0 0 0
İş, Güç, Enerji 1 0 0 0
Çembersel Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 0 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Basit makineler 1 0 0 0
Momentum 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 0 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 0 0
Kimya 13 2 5 15
Kuantum sayıları 1 0 1 0
Avogadra yasası 1 0 0 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 1 0
Hibritleşme 1 1 0 100
Aromatik bileşikler 1 0 1 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 1 0 100
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 1 0
Biyoloji 13 4 6 31
Destek ve hareket sistemi 2 0 0 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 1 0
Bağışıklık sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 1 0 100
Genetik şifre ve protein sentezi 2 1 1 50
Dolaşım sistemi 1 1 0 100
Boşaltım sistemi 1 0 1 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Populasyon ekolojisi 1 0 1 0
Komünite ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
SENA AKILLI 124 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
154,968 154,240 1 31 87 88 12201

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

SAY
144,220 185,330 7 39 188 199 28713

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
206,565 173,530 1 25 92 99 15870

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 7 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 13 19,75 49

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9

TYT Fen 20 3 7 1,25 6

Edebiyat 24 11 5 9,75 41 9,75 10,23 3,20

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 0,75 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,00 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 14 11,50 29 11,50 15,76 5,39

Matematik-2 40 8 2 7,50 19 9,61 8,46 8,24

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 1,07 1,61 2,36

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,00 1,71 1,39

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,39 1,26 1,54

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 3,46 4,58 5,29

Toplam: 280 67 50 54,50 19 58,70 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 CC  eDbEDaEA     c DBAEde   dBbeEbdaADcb

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Matematik d  CEBeCE    CD         C               

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Fen Bilimleri              e   e                      

Cevap Anahtarı B BEABBECADABDCCECDCCEBACDEDBEDEABBCABEDDA
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 14 38

Edebiyat 24 11 5 46
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Söz Sanatları 1 0 1 0
Milli Edebiyat 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 1 0
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 0 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 1 0
Batı Edebiyatı 1 0 0 0
Bağımsız Sanatçılar 1 1 0 100
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 1 0 100
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tarih-1 10 2 5 20
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 1 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 1 0
Coğrafya-1 6 2 4 33
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0

Matematik 40 8 2 20

Matematik-2 40 8 2 20
Logaritma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
Mantık 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 0 0 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 0 2 0

Fizik 14 0 1 0
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 0 0
Çembersel Hareket 1 0 0 0
İş, Güç, Enerji 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 0 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Momentum 1 0 0 0
Basit makineler 1 0 1 0
Kimya 13 0 1 0
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 1 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Avogadra yasası 1 0 0 0
Kuantum sayıları 1 0 0 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 0 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 0 0 0
Dolaşım sistemi 1 0 0 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 0 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemi 2 0 0 0
Bağışıklık sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 0 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0
Populasyon ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Boşaltım sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN TAŞDEMİR 99 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
154,285 185,330 6 33 167 178 25234

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
133,760 173,530 7 56 241 252 39894

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 7 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 15 17,25 43

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Matematik-2 40 4 1 3,75 9 9,61 8,46 8,24

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 1,07 1,61 2,36

Kimya 13 4 2 3,50 27 2,00 1,71 1,39

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 0,39 1,26 1,54

Fen Bilimleri 40 8 16 4,00 10 3,46 4,58 5,29

Toplam: 280 46 38 36,50 13 58,70 69,90 49,39

Matematik    C e       CD         C               

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Fen Bilimleri   c Bded d   e      BAacE B eaAeBb aEcae

Cevap Anahtarı B BEABBECADABDCCECDCCEBACDEDBEDEABBCABEDDA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 4 1 10

Matematik-2 40 4 1 10
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 0 0 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 8 16 20

Fizik 14 1 6 7
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvetler 1 1 0 100
Çembersel Hareket 1 0 1 0
İş, Güç, Enerji 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 1 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Momentum 1 0 0 0
Basit makineler 1 0 1 0
Kimya 13 4 2 31
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 0 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Avogadra yasası 1 0 0 0
Kuantum sayıları 1 1 0 100
Organik bileşikler ve özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 1 0
Aromatik bileşikler 1 0 1 0
Hibritleşme 1 1 0 100
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 1 0 100
Biyoloji 13 3 8 23
Dolaşım sistemi 1 0 0 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 1 1 50
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemi 2 1 1 50
Bağışıklık sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 1 0 100
Komünite ekolojisi 1 0 0 0
Populasyon ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 1 0
Boşaltım sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR SAYGILI 55 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
225,338 185,330 3 4 53 60 13257

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
186,435 173,530 3 32 131 138 21296

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 17 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 13 22,75 57

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37

TYT Fen 20 10 9 7,75 39

Matematik-2 40 16 6 14,50 36 10,49 8,46 8,24

Fizik 14 3 9 0,75 5 1,47 1,61 2,36

Kimya 13 6 4 5,00 38 1,55 1,71 1,39

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 1,64 1,26 1,54

Fen Bilimleri 40 13 21 7,75 19 4,66 4,58 5,29

Toplam: 280 97 52 84,00 30 64,86 69,90 49,39

Matematik Ed     bEbDB CD    C    CebBE AbE BCA B 

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Fen Bilimleri e  cBcadeAdDaeb DeCE bCD eBEedbcebA ccDA

Cevap Anahtarı B BEABBECADABDCCECDCCEBACDEDBEDEABBCABEDDA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 16 6 40

Matematik-2 40 16 6 40
Logaritma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Mantık 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 1 0 100
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 1 2 25
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Limit - Süreklilik 1 1 0 100
Analitik Geometri 2 1 0 50
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 1 0
Katı Cisim (Silindir) 1 1 0 100
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Daire 1 1 0 100
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 13 21 33

Fizik 14 3 9 21
Potansiyel Fark 1 0 1 0
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
İndüksiyon akımı 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvetler 1 1 0 100
Çembersel Hareket 1 0 1 0
İş, Güç, Enerji 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 1 0
Sürtünme kuvveti 1 0 1 0
Su dalgalarında kırınım 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Momentum 1 0 1 0
Basit makineler 1 0 1 0
Kimya 13 6 4 46
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 1 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 1 0 100
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 1 0
Koligatif özellikler 1 1 0 100
Avogadra yasası 1 1 0 100
Kuantum sayıları 1 0 0 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 1 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 1 0 100
Aromatik bileşikler 1 1 0 100
Hibritleşme 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 1 0
Redoks tepkimeleri 1 1 0 100
Biyoloji 13 4 8 31
Dolaşım sistemi 1 1 0 100
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 2 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemi 2 0 2 0
Bağışıklık sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 1 0
Komünite ekolojisi 1 1 0 100
Populasyon ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 1 0 100
Boşaltım sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BETÜL 14 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
159,463 185,330 15 29 147 157 23924

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
145,770 173,530 16 54 226 236 35232

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 17 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 13 23,75 59

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23

TYT Fen 20 3 10 0,50 3

Matematik-2 40 5 8 3,00 8 10,49 8,46 8,24

Fizik 14 2 10 -0,50 -4 1,47 1,61 2,36

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 1,55 1,71 1,39

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 1,64 1,26 1,54

Fen Bilimleri 40 8 21 2,75 7 4,66 4,58 5,29

Toplam: 280 66 66 49,50 18 64,86 69,90 49,39

Matematik DaAeb cCD          cd           bb     C

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Fen Bilimleri dcedA eadeeA dea b      eCe de deEeDDEBb

Cevap Anahtarı A CEBBAEBCCDBADABECCDCEBDEDCACBBAEDEADDEBA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 5 8 13

Matematik-2 40 5 8 13
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 1 50
Mutlak Değer 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Türev 4 0 1 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 1 0
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 1 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 1 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 8 21 20

Fizik 14 2 10 14
İş, Güç, Enerji 1 0 1 0
Çembersel Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 1 0
İndüksiyon akımı 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Potansiyel Fark 1 0 1 0
Basit makineler 1 0 1 0
Momentum 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında kırınım 1 1 0 100
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 1 0
Kimya 13 1 5 8
Kuantum sayıları 1 0 1 0
Avogadra yasası 1 0 1 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 1 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 1 0 100
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 1 0
Biyoloji 13 5 6 38
Destek ve hareket sistemi 2 0 0 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 1 0
Bağışıklık sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 1 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 1 1 50
Dolaşım sistemi 1 1 0 100
Boşaltım sistemi 1 0 1 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Populasyon ekolojisi 1 1 0 100
Komünite ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÖSE 57 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
157,530 185,330 16 31 153 163 24396

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
145,155 173,530 17 55 230 240 35563

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 17 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 14 18,50 46

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29

TYT Fen 20 4 10 1,50 8

Matematik-2 40 7 7 5,25 13 10,49 8,46 8,24

Fizik 14 4 5 2,75 20 1,47 1,61 2,36

Kimya 13 1 2 0,50 4 1,55 1,71 1,39

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 1,64 1,26 1,54

Fen Bilimleri 40 5 10 2,50 6 4,66 4,58 5,29

Toplam: 280 58 52 45,00 16 64,86 69,90 49,39

Matematik    b   ac DB CD        dCeC    bE     a 

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Fen Bilimleri aEA   ae AdDe       cb  E   edc         

Cevap Anahtarı B BEABBECADABDCCECDCCEBACDEDBEDEABBCABEDDA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 7 7 18

Matematik-2 40 7 7 18
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 1 2 25
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 1 0
Katı Cisim (Silindir) 1 1 0 100
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 5 10 13

Fizik 14 4 5 29
Potansiyel Fark 1 0 1 0
Fotoelektrik olayı 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 0 0
Çembersel Hareket 1 0 0 0
İş, Güç, Enerji 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 1 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Momentum 1 0 1 0
Basit makineler 1 0 0 0
Kimya 13 1 2 8
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 0 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Avogadra yasası 1 0 0 0
Kuantum sayıları 1 0 1 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 1 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 1 0 100
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 0 3 0
Dolaşım sistemi 1 0 0 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 1 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemi 2 0 1 0
Bağışıklık sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 0 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0
Populasyon ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Boşaltım sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE AK 26 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
180,505 185,330 9 14 98 107 19464

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
159,255 173,530 11 49 187 197 29892

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 17 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 8 26,00 65

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14

TYT Fen 20 8 7 6,25 31

Matematik-2 40 10 6 8,50 21 10,49 8,46 8,24

Fizik 14 5 5 3,75 27 1,47 1,61 2,36

Kimya 13 1 4 0,00 0 1,55 1,71 1,39

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 1,64 1,26 1,54

Fen Bilimleri 40 8 15 4,25 11 4,66 4,58 5,29

Toplam: 280 71 45 59,75 21 64,86 69,90 49,39

Matematik cB C   ad Da CD C      dC   E  bE  C    

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Fen Bilimleri  Ee BaddDe DC c ee  e C    E   dabea D c

Cevap Anahtarı B BEABBECADABDCCECDCCEBACDEDBEDEABBCABEDDA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 10 6 25

Matematik-2 40 10 6 25
Logaritma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Mantık 1 0 1 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 1 0 33
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 0 1 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Limit - Süreklilik 1 1 0 100
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 1 0
Katı Cisim (Silindir) 1 1 0 100
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 8 15 20

Fizik 14 5 5 36
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Fotoelektrik olayı 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvetler 1 1 0 100
Çembersel Hareket 1 0 1 0
İş, Güç, Enerji 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 1 0
Sürtünme kuvveti 1 1 0 100
Su dalgalarında kırınım 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Momentum 1 1 0 100
Basit makineler 1 0 0 0
Kimya 13 1 4 8
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 1 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 1 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 1 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Avogadra yasası 1 0 0 0
Kuantum sayıları 1 0 1 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 0 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 1 0 100
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 2 6 15
Dolaşım sistemi 1 1 0 100
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 0 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemi 2 0 1 0
Bağışıklık sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 1 0
Komünite ekolojisi 1 0 1 0
Populasyon ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Boşaltım sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE NUR KURT 3 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
187,090 185,330 8 12 92 101 18335

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
180,830 173,530 4 34 139 147 22961

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 17 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 13 22,75 57

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48

TYT Fen 20 6 12 3,00 15

Matematik-2 40 16 8 14,00 35 10,49 8,46 8,24

Fizik 14 3 8 1,00 7 1,47 1,61 2,36

Kimya 13 1 9 -1,25 -10 1,55 1,71 1,39

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 1,64 1,26 1,54

Fen Bilimleri 40 7 22 1,50 4 4,66 4,58 5,29

Toplam: 280 87 64 71,00 25 64,86 69,90 49,39

Matematik cB C  abECDB CDaC    ceeC  B  A EdBC  B 

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Fen Bilimleri  db aEdbDede Cd ee cecdDd aEea c  AdEc  

Cevap Anahtarı B BEABBECADABDCCECDCCEBACDEDBEDEABBCABEDDA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 16 8 40

Matematik-2 40 16 8 40
Logaritma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Mantık 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 1 1 33
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 2 0
Türev 4 1 1 25
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 1 0 50
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 1 0 100
Çember 1 0 1 0
Çember Analitiği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 7 22 18

Fizik 14 3 8 21
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Fotoelektrik olayı 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 1 0
Çembersel Hareket 1 1 0 100
İş, Güç, Enerji 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 1 0
Sürtünme kuvveti 1 1 0 100
Su dalgalarında kırınım 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Momentum 1 0 0 0
Basit makineler 1 1 0 100
Kimya 13 1 9 8
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 1 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 1 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 1 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Avogadra yasası 1 0 1 0
Kuantum sayıları 1 0 1 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 1 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 1 0
Aromatik bileşikler 1 1 0 100
Hibritleşme 1 0 1 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 1 0
Biyoloji 13 3 5 23
Dolaşım sistemi 1 1 0 100
Genetik şifre ve protein sentezi 2 1 1 50
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemi 2 0 0 0
Bağışıklık sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 0 0
Komünite ekolojisi 1 1 0 100
Populasyon ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Boşaltım sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ILGIN RESİM 6 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
164,910 185,330 11 21 129 138 22557

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
174,205 173,530 6 36 151 159 25092

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 17 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 10 25,50 64

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44

TYT Fen 20 4 10 1,50 8

Matematik-2 40 14 8 12,00 30 10,49 8,46 8,24

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 1,47 1,61 2,36

Kimya 13 2 7 0,25 2 1,55 1,71 1,39

Biyoloji 13 0 5 -1,25 -10 1,64 1,26 1,54

Fen Bilimleri 40 3 18 -1,50 -4 4,66 4,58 5,29

Toplam: 280 77 54 63,50 23 64,86 69,90 49,39

Matematik DC dD cCc EC  bB BCACeCcB       db     C

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Fen Bilimleri ec  c  edD e  ea ee  B dDde c  de   cd  

Cevap Anahtarı A CEBBAEBCCDBADABECCDCEBDEDCACBBAEDEADDEBA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 14 8 35

Matematik-2 40 14 8 35
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değer 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 1 0 100
Parabol 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 1 0
İntegral 4 3 1 75
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Türev 4 3 1 75
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 1 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 1 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 3 18 8

Fizik 14 1 6 7
İş, Güç, Enerji 1 0 1 0
Çembersel Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 0 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Basit makineler 1 0 1 0
Momentum 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 1 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 0 0
Kimya 13 2 7 15
Kuantum sayıları 1 0 1 0
Avogadra yasası 1 0 1 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 1 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 1 0 100
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 1 0
Aromatik bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 1 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 1 0
Biyoloji 13 0 5 0
Destek ve hareket sistemi 2 0 0 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 1 0
Bağışıklık sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 1 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 2 0
Dolaşım sistemi 1 0 0 0
Boşaltım sistemi 1 0 0 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Populasyon ekolojisi 1 0 0 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER GÜNEŞ 43 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
148,723 154,240 2 32 93 94 13413

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

SAY
206,918 185,330 5 6 71 79 15477

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
203,780 173,530 2 28 96 103 16556

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 17 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33

TYT Fen 20 4 15 0,25 1

Tarih-2 11 5 6 3,50 32 3,50 0,96 0,67

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,00 5,49 1,34

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 2,51 0,50

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 2,08 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 2,62 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 6 3,50 9 3,50 13,67 3,22

Matematik-2 40 27 6 25,50 64 10,49 8,46 8,24

Fizik 14 4 8 2,00 14 1,47 1,61 2,36

Kimya 13 1 10 -1,50 -12 1,55 1,71 1,39

Biyoloji 13 3 10 0,50 4 1,64 1,26 1,54

Fen Bilimleri 40 8 28 1,00 3 4,66 4,58 5,29

Toplam: 280 104 77 84,75 30 64,86 69,90 49,39

Sosyal-2 CDAcbacCbBd                                   

Cevap Anahtarı A CDAEDBACDBAEBECBCDACACEDBAEBDCDEAECEDABADBCBEC

Matematik DC BDCECD dCCBcBEdCACd DB   CBBdEbAEB AC

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Fen Bilimleri edB c eCdDaeeAabCde ba ababaceAaeEcDcade

Cevap Anahtarı A CEBBAEBCCDBADABECCDCEBDEDCACBBAEDEADDEBA
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sosyal-2 46 5 6 11

Tarih-2 11 5 6 45
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 2 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 0 1 0
Coğrafya-2 11 0 0 0
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Ekosistemlerin Unsurları 1 0 0 0
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 0 0 0
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 0 0 0
Felsefe 6 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Bellek türlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe Grubu 6 0 0 0
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 0 0
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0

Matematik 40 27 6 68

Matematik-2 40 27 6 68
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Polinomlar 1 1 0 100
Parabol 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Logaritma 1 0 1 0
İntegral 4 3 0 75
Limit - Süreklilik 1 1 0 100
Türev 4 2 2 50
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 2 0 67
Çember Analitiği 1 1 0 100
Çember 1 0 1 0
Katı Cisim (Silindir) 1 1 0 100
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 1 0
Analitik Geometri 2 2 0 100
Çemberde Açılar 1 1 0 100
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 8 28 20

Fizik 14 4 8 29
İş, Güç, Enerji 1 0 1 0
Çembersel Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvetler 1 1 0 100
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Potansiyel Fark 1 0 1 0
Basit makineler 1 1 0 100
Momentum 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 1 0
Sürtünme kuvveti 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 1 0 100
Kimya 13 1 10 8
Kuantum sayıları 1 0 1 0
Avogadra yasası 1 0 1 0
Koligatif özellikler 1 1 0 100
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 1 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 1 0
Redoks tepkimeleri 1 0 1 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 1 0
Aromatik bileşikler 1 0 1 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 1 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 1 0
Biyoloji 13 3 10 23
Destek ve hareket sistemi 2 1 1 50
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 1 0
Bağışıklık sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 1 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 2 0
Dolaşım sistemi 1 1 0 100
Boşaltım sistemi 1 0 1 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Populasyon ekolojisi 1 0 1 0
Komünite ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
KİFAYET AKSU 20 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
193,553 185,330 7 10 86 95 17293

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
165,923 173,530 9 45 172 182 27712

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 17 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 17 18,75 47

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19

TYT Fen 20 4 13 0,75 4

Matematik-2 40 19 8 17,00 43 10,49 8,46 8,24

Fizik 14 4 9 1,75 13 1,47 1,61 2,36

Kimya 13 3 4 2,00 15 1,55 1,71 1,39

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 1,64 1,26 1,54

Fen Bilimleri 40 11 22 5,50 14 4,66 4,58 5,29

Toplam: 280 74 73 55,75 20 64,86 69,90 49,39

Matematik DCAdDCceDBECCB BEcCACCeDe d d  C        

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Fen Bilimleri CEdadEdabDde eBc e     dbCACedcaDEeDcaab

Cevap Anahtarı A CEBBAEBCCDBADABECCDCEBDEDCACBBAEDEADDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 19 8 48

Matematik-2 40 19 8 48
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 2 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 1 0 100
Parabol 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 2 2 50
Limit - Süreklilik 1 1 0 100
Türev 4 3 1 75
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 1 0
Trigonometri 3 0 1 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 1 0 100
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 11 22 28

Fizik 14 4 9 29
İş, Güç, Enerji 1 1 0 100
Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvetler 1 0 1 0
İndüksiyon akımı 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik olayı 1 1 0 100
Potansiyel Fark 1 0 1 0
Basit makineler 1 0 1 0
Momentum 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 1 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 1 0
Kimya 13 3 4 23
Kuantum sayıları 1 1 0 100
Avogadra yasası 1 0 1 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 1 0
Aromatik bileşikler 1 0 1 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 1 0 100
Organik bileşikler ve özellikleri 1 1 0 100
Biyoloji 13 4 9 31
Destek ve hareket sistemi 2 1 1 50
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 1 0
Bağışıklık sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 1 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 1 1 50
Dolaşım sistemi 1 1 0 100
Boşaltım sistemi 1 0 1 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Populasyon ekolojisi 1 0 1 0
Komünite ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ORÇAN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
161,454 185,330 14 27 139 149 23435

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
155,862 173,530 12 50 199 209 31094

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 17 57 261 272 69959

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 23,86 60

TYT Sosyal 20 13 4 11,81 59

TYT Matematik 40 11 3 9,75 24

TYT Fen 20 3 5 1,99 10

Matematik-2 40 7 3 6,25 16 10,49 8,46 8,24

Fizik 14 1 9 -1,25 -9 1,47 1,61 2,36

Kimya 13 1 2 0,50 4 1,55 1,71 1,39

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 1,64 1,26 1,54

Fen Bilimleri 40 6 19 1,25 3 4,66 4,58 5,29

Toplam: 280 66 45 54,90 20 64,86 69,90 49,39

Matematik    C  DCc DB aD         Cc              

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Fen Bilimleri ade ccbb  a bC   e   A  a  Eede ebAddDaA

Cevap Anahtarı B BEABBECADABDCCECDCCEBACDEDBEDEABBCABEDDA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 7 3 18

Matematik-2 40 7 3 18
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Mantık 1 0 1 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 0 1 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 19 15

Fizik 14 1 9 7
Potansiyel Fark 1 0 1 0
Fotoelektrik olayı 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 1 0
Çembersel Hareket 1 0 1 0
İş, Güç, Enerji 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 1 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Momentum 1 0 1 0
Basit makineler 1 1 0 100
Kimya 13 1 2 8
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 1 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Avogadra yasası 1 0 0 0
Kuantum sayıları 1 0 0 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 1 0 100
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 1 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 4 8 31
Dolaşım sistemi 1 1 0 100
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 2 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemi 2 0 2 0
Bağışıklık sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 1 0
Komünite ekolojisi 1 1 0 100
Populasyon ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 1 0
Boşaltım sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA SÜT 83 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
252,005 185,330 1 1 40 46 10576

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
176,160 173,530 5 35 146 154 24434

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 17 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 10 25,50 64

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27

TYT Fen 20 5 7 3,25 16

Matematik-2 40 16 3 15,25 38 10,49 8,46 8,24

Fizik 14 5 4 4,00 29 1,47 1,61 2,36

Kimya 13 5 0 5,00 38 1,55 1,71 1,39

Biyoloji 13 6 1 5,75 44 1,64 1,26 1,54

Fen Bilimleri 40 16 5 14,75 37 4,66 4,58 5,29

Toplam: 280 88 37 78,75 28 64,86 69,90 49,39

Matematik DC BDCECeB C        Cd D C  b   E A  E C

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Fen Bilimleri ea  AEBe c A AB  CD     DC CBBA  E  Db  

Cevap Anahtarı A CEBBAEBCCDBADABECCDCEBDEDCACBBAEDEADDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 16 3 40

Matematik-2 40 16 3 40
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Parabol 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 1 0 25
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Türev 4 0 1 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Diziler 1 1 0 100
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 1 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 1 0 100
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 1 0 50
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 1 0 100
Daire 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 16 5 40

Fizik 14 5 4 36
İş, Güç, Enerji 1 0 1 0
Çembersel Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 0 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik olayı 1 1 0 100
Potansiyel Fark 1 1 0 100
Basit makineler 1 0 1 0
Momentum 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 1 0 100
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 1 0 100
Kimya 13 5 0 38
Kuantum sayıları 1 1 0 100
Avogadra yasası 1 0 0 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörler 1 1 0 100
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel grupların tanınması 1 1 0 100
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 6 1 46
Destek ve hareket sistemi 2 2 0 100
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 1 0 100
Bağışıklık sistemi 1 1 0 100
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 0 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 1 0
Dolaşım sistemi 1 1 0 100
Boşaltım sistemi 1 0 0 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Populasyon ekolojisi 1 0 0 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR ALTUN 65 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,905 154,240 1 22 55 55 6475

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

SAY
163,525 185,330 12 24 133 142 22922

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
269,863 173,530 1 4 19 19 3272

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 17 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29

TYT Fen 20 1 3 0,25 1

Edebiyat 24 14 4 13,00 54 13,00 10,23 3,20

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 3,75 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,75 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 6 20,50 51 20,50 15,76 5,39

Matematik-2 40 8 2 7,50 19 10,49 8,46 8,24

Toplam: 280 88 24 82,00 29 64,86 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 CCC dDeEDCEA   d EDDe EB  d  BED DcCADB 

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Matematik E  C   CECD  CD    da                   

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 6 55

Edebiyat 24 14 4 58
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Söz Sanatları 1 0 1 0
Milli Edebiyat 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 1 0 100
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 1 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 1 0 100
Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Bağımsız Sanatçılar 1 1 0 100
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 1 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tarih-1 10 4 1 40
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 1 0 100
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 1 0 100
Coğrafya-1 6 4 1 67
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0

Matematik 40 8 2 20

Matematik-2 40 8 2 20
Logaritma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Mantık 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 1 0
İntegral 4 0 1 0
Türev 4 0 0 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA GÜL 108 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
223,825 185,330 4 5 54 61 13462

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
172,823 173,530 7 38 156 165 25555

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 17 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 8 23,00 58

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Matematik-2 40 13 2 12,50 31 10,49 8,46 8,24

Fizik 14 3 2 2,50 18 1,47 1,61 2,36

Kimya 13 6 4 5,00 38 1,55 1,71 1,39

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 1,64 1,26 1,54

Fen Bilimleri 40 12 8 10,00 25 4,66 4,58 5,29

Toplam: 280 79 24 73,00 26 64,86 69,90 49,39

Matematik DCde CECDBE   E  BC C    C              

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Fen Bilimleri CEcBc         BECec Ec ED dd  A D   c  A

Cevap Anahtarı A CEBBAEBCCDBADABECCDCEBDEDCACBBAEDEADDEBA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 13 2 33

Matematik-2 40 13 2 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 1 50
Mutlak Değer 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 1 0 100
İntegral 4 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Türev 4 2 0 50
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Diziler 1 1 0 100
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 12 8 30

Fizik 14 3 2 21
İş, Güç, Enerji 1 1 0 100
Çembersel Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvetler 1 0 1 0
İndüksiyon akımı 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Basit makineler 1 0 0 0
Momentum 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 0 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 0 0
Kimya 13 6 4 46
Kuantum sayıları 1 1 0 100
Avogadra yasası 1 1 0 100
Koligatif özellikler 1 1 0 100
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 1 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 1 0 100
Redoks tepkimeleri 1 0 1 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 1 0 100
Aromatik bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 0 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 1 0
Biyoloji 13 3 2 23
Destek ve hareket sistemi 2 1 1 50
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 0 0
Bağışıklık sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 0 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 1 0 50
Dolaşım sistemi 1 0 0 0
Boşaltım sistemi 1 0 0 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Populasyon ekolojisi 1 0 0 0
Komünite ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
SENA AKBULUT 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
175,976 185,330 10 16 104 113 20285

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
168,052 173,530 8 41 163 173 27047

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 17 57 261 272 69959

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 23,86 60

TYT Sosyal 20 13 4 11,81 59

TYT Matematik 40 11 3 9,75 24

TYT Fen 20 3 5 1,99 10

Matematik-2 40 14 8 12,00 30 10,49 8,46 8,24

Fizik 14 1 10 -1,50 -11 1,47 1,61 2,36

Kimya 13 3 8 1,00 8 1,55 1,71 1,39

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 1,64 1,26 1,54

Fen Bilimleri 40 8 25 1,75 4 4,66 4,58 5,29

Toplam: 280 75 56 61,15 22 64,86 69,90 49,39

Matematik DC BcdECaBEaC a   CA d D C  C    bA  b  

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Fen Bilimleri ddc eadaeD ee ac eDC accDdbCBe deaeDDca 

Cevap Anahtarı A CEBBAEBCCDBADABECCDCEBDEDCACBBAEDEADDEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 14 8 35

Matematik-2 40 14 8 35
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 1 0
Parabol 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 1 0
İntegral 4 1 0 25
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Türev 4 2 1 50
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 0 0
Diziler 1 1 0 100
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 1 0 33
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 1 0
Analitik Geometri 2 1 0 50
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 1 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 8 25 20

Fizik 14 1 10 7
İş, Güç, Enerji 1 0 1 0
Çembersel Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 1 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik olayı 1 0 1 0
Potansiyel Fark 1 0 1 0
Basit makineler 1 0 1 0
Momentum 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 1 0
Sürtünme kuvveti 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 0 0
Kimya 13 3 8 23
Kuantum sayıları 1 0 1 0
Avogadra yasası 1 0 1 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 1 0 100
Asit-baz titrasyonu 1 1 0 100
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 1 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 1 0
Hibritleşme 1 0 1 0
Aromatik bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 1 0
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 1 0
Biyoloji 13 4 7 31
Destek ve hareket sistemi 2 1 0 50
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 1 0 100
Bağışıklık sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 1 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 2 0
Dolaşım sistemi 1 0 1 0
Boşaltım sistemi 1 0 1 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Populasyon ekolojisi 1 0 1 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA GÜL 39 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
195,030 185,330 6 8 82 91 17093

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
162,055 173,530 10 48 181 191 28939

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 17 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,25 68

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5

Matematik-2 40 10 1 9,75 24 10,49 8,46 8,24

Fizik 14 3 4 2,00 14 1,47 1,61 2,36

Kimya 13 3 0 3,00 23 1,55 1,71 1,39

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 1,64 1,26 1,54

Fen Bilimleri 40 8 6 6,50 16 4,66 4,58 5,29

Toplam: 280 68 22 62,50 22 64,86 69,90 49,39

Matematik  B C  DCE  B CD     B  C c              

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Fen Bilimleri e A Ba d e D        B C E   e A   b E   

Cevap Anahtarı B BEABBECADABDCCECDCCEBACDEDBEDEABBCABEDDA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 10 1 25

Matematik-2 40 10 1 25
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Mantık 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 1 0 25
Türev 4 1 1 25
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 8 6 20

Fizik 14 3 4 21
Potansiyel Fark 1 0 1 0
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvetler 1 1 0 100
Çembersel Hareket 1 0 1 0
İş, Güç, Enerji 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 1 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Momentum 1 0 0 0
Basit makineler 1 0 0 0
Kimya 13 3 0 23
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 0 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Avogadra yasası 1 0 0 0
Kuantum sayıları 1 1 0 100
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 0 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 1 0 100
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 1 0 100
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 2 2 15
Dolaşım sistemi 1 0 0 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 1 1 50
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemi 2 1 0 50
Bağışıklık sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 0 0
Komünite ekolojisi 1 0 1 0
Populasyon ekolojisi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Boşaltım sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA NUR ÇAKMAK 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
150,005 185,330 17 37 177 188 26564

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
150,825 173,530 15 53 215 225 32964

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 17 57 261 272 69959

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 12 23,00 58

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15

TYT Fen 20 9 10 6,50 33

Matematik-2 40 4 4 3,00 8 10,49 8,46 8,24

Fizik 14 3 8 1,00 7 1,47 1,61 2,36

Kimya 13 1 7 -0,75 -6 1,55 1,71 1,39

Biyoloji 13 2 9 -0,25 -2 1,64 1,26 1,54

Fen Bilimleri 40 6 24 0,00 0 4,66 4,58 5,29

Toplam: 280 68 58 53,50 19 64,86 69,90 49,39

Matematik         c E  c  b  dCC   C              

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Fen Bilimleri adB  bdeeDdA eec b    edbCcdcdcbbaeD Ec 

Cevap Anahtarı A CEBBAEBCCDBADABECCDCEBDEDCACBBAEDEADDEBA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 4 4 10

Matematik-2 40 4 4 10
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 1 0
Türev 4 1 1 25
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Diziler 1 1 0 100
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 24 15

Fizik 14 3 8 21
İş, Güç, Enerji 1 0 1 0
Çembersel Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvetler 1 1 0 100
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektrik olayı 1 0 1 0
Potansiyel Fark 1 0 1 0
Basit makineler 1 0 1 0
Momentum 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında kırınım 1 1 0 100
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 1 0
Kimya 13 1 7 8
Kuantum sayıları 1 0 1 0
Avogadra yasası 1 0 1 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 1 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 1 0
Hibritleşme 1 0 1 0
Aromatik bileşikler 1 0 1 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 1 0 100
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 1 0
Biyoloji 13 2 9 15
Destek ve hareket sistemi 2 0 2 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 1 0
Bağışıklık sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 1 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 1 1 50
Dolaşım sistemi 1 0 1 0
Boşaltım sistemi 1 0 1 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Populasyon ekolojisi 1 0 1 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
TÜLAY ERDOĞAN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
162,764 185,330 13 25 135 145 23098

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
155,862 173,530 12 50 199 209 31094

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 17 57 261 272 69959

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 23,86 60

TYT Sosyal 20 13 4 11,81 59

TYT Matematik 40 11 3 9,75 24

TYT Fen 20 3 5 1,99 10

Matematik-2 40 8 7 6,25 16 10,49 8,46 8,24

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 1,47 1,61 2,36

Kimya 13 2 1 1,75 13 1,55 1,71 1,39

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 1,64 1,26 1,54

Fen Bilimleri 40 5 14 1,50 4 4,66 4,58 5,29

Toplam: 280 66 44 55,15 20 64,86 69,90 49,39

Matematik c  C cDCE D AaDB  b    dd       b       

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Fen Bilimleri e b  d   dcbCa      Be D   Eed cc  adD  

Cevap Anahtarı B BEABBECADABDCCECDCCEBACDEDBEDEABBCABEDDA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 8 7 20

Matematik-2 40 8 7 20
Logaritma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Mantık 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 1 0 33
Trıigonometri 1 0 1 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 0 1 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 1 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 1 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 5 14 13

Fizik 14 1 7 7
Potansiyel Fark 1 0 1 0
Fotoelektrik olayı 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvetler 1 0 0 0
Çembersel Hareket 1 0 1 0
İş, Güç, Enerji 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 0 0
Sürtünme kuvveti 1 0 0 0
Su dalgalarında kırınım 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Momentum 1 1 0 100
Basit makineler 1 0 1 0
Kimya 13 2 1 15
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 0 0 0
Koligatif özellikler 1 0 0 0
Avogadra yasası 1 0 0 0
Kuantum sayıları 1 1 0 100
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 1 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 1 0 100
Hibritleşme 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 0 0 0
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 2 6 15
Dolaşım sistemi 1 1 0 100
Genetik şifre ve protein sentezi 2 0 2 0
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemi 2 0 0 0
Bağışıklık sistemi 1 0 1 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 0 1 0
Komünite ekolojisi 1 0 0 0
Populasyon ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 0 0
Boşaltım sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP GÜL 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
232,986 185,330 2 3 48 54 12447

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
155,332 173,530 14 52 202 212 31263

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 17 57 261 272 69959

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 23,86 60

TYT Sosyal 20 13 4 11,81 59

TYT Matematik 40 11 3 9,75 24

TYT Fen 20 3 5 1,99 10

Matematik-2 40 6 0 6,00 15 10,49 8,46 8,24

Fizik 14 7 2 6,50 46 1,47 1,61 2,36

Kimya 13 5 2 4,50 35 1,55 1,71 1,39

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 1,64 1,26 1,54

Fen Bilimleri 40 17 8 15,00 38 4,66 4,58 5,29

Toplam: 280 76 31 68,40 24 64,86 69,90 49,39

Matematik        CEC              C           A B 

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Fen Bilimleri  EA B C eA DCe C CbEBd   D  D A BbAaE ec

Cevap Anahtarı B BEABBECADABDCCECDCCEBACDEDBEDEABBCABEDDA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 6 0 15

Matematik-2 40 6 0 15
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Mantık 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 0 0 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 1 0 100
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 17 8 43

Fizik 14 7 2 50
Potansiyel Fark 1 0 0 0
Fotoelektrik olayı 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
İndüksiyon akımı 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvetler 1 1 0 100
Çembersel Hareket 1 0 0 0
İş, Güç, Enerji 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık merkezi 1 0 0 0
Sürtünme kuvveti 1 0 1 0
Su dalgalarında kırınım 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Momentum 1 1 0 100
Basit makineler 1 0 1 0
Kimya 13 5 2 38
Çözünürlüğe ortak iyon etkisi 1 0 0 0
Asit-baz titrasyonu 1 1 0 100
Dengeyi etkileyen faktörler 1 0 0 0
Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi 1 1 0 100
Koligatif özellikler 1 0 1 0
Avogadra yasası 1 1 0 100
Kuantum sayıları 1 1 0 100
Organik bileşikler ve özellikleri 1 0 1 0
Fonksiyonel grupların tanınması 1 0 0 0
Aromatik bileşikler 1 0 0 0
Hibritleşme 1 0 0 0
Elektrokimyasal hücreler 1 1 0 100
Redoks tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 13 5 4 38
Dolaşım sistemi 1 0 0 0
Genetik şifre ve protein sentezi 2 2 0 100
Canlılık ve enerji (Kemosentez) 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemi 2 1 1 50
Bağışıklık sistemi 1 0 0 0
Canlılık ve enerji (hücresel solunum) 1 1 0 100
Komünite ekolojisi 1 1 0 100
Populasyon ekolojisi 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Nükleik asitlerin keşfi ve önemi 1 0 1 0
Boşaltım sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU 38 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
246,930 154,240 8 11 25 25 2120

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

EA
247,523 173,530 4 9 37 39 6693

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 14 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 12 22,00 55

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Edebiyat 24 14 6 12,50 52 11,38 10,23 3,20

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,11 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,89 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 11 21,25 53 17,38 15,76 5,39

Tarih-2 11 2 7 0,25 2 1,61 0,96 0,67

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 6,43 5,49 1,34

Felsefe 6 3 3 2,25 38 2,70 2,51 0,50

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 2,41 2,08 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 3,09 2,62 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 16 20 11,00 28 16,25 13,67 3,22

Toplam: 280 88 49 75,75 27 78,71 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 AEdDEcDdbCCd EAB aE D BBBEBCAdD DbAaEcaD

Cevap Anahtarı A AECDEADCDCCCBEABDDEBDABBBEBCABDEDEACEDBD

Sosyal-2 dcAabcca  AddcCaCDAeACdDBAbdcaDdA  EDAad      

Cevap Anahtarı A CDAEDBACDBAEBECBCDACACEDBAEBDCDEAECEDABADBCBEC
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 11 60

Edebiyat 24 14 6 58
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Milli Edebiyat 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 1 0 100
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Batı Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 1 0 100
Modern Roman Tekniği 1 0 0 0
Öz Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 1 0 100
Tarih-1 10 7 2 70
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 1 0
Coğrafya-1 6 3 3 50
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100

Sosyal-2 46 16 20 35

Tarih-2 11 2 7 18
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 2 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 0 0 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 1 0 100
Coğrafya-2 11 6 5 55
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Ekosistemlerin Unsurları 1 0 1 0
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Felsefe 6 3 3 50
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 1 0
Bellek türlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefe Grubu 6 2 3 33
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 1 0
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 0 1 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 1 0 100
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
CENNET KÖSE 48 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
294,593 154,240 3 4 12 12 766

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

SAY
165,410 185,330 3 20 128 137 22454

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
305,130 173,530 1 2 10 10 1365

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 14 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,25 71

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Edebiyat 24 19 2 18,50 77 11,38 10,23 3,20

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,11 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,89 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 8 27,00 68 17,38 15,76 5,39

Tarih-2 11 5 5 3,75 34 1,61 0,96 0,67

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 6,43 5,49 1,34

Felsefe 6 2 1 1,75 29 2,70 2,51 0,50

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 2,41 2,08 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 3,09 2,62 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 17 7 15,25 38 16,25 13,67 3,22

Matematik-2 40 8 3 7,25 18 5,62 8,46 8,24

Toplam: 280 114 31 106,25 38 78,71 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 CCCDbDA DCEAd A DEDDBAEBcbeBEBEeEDEaADBc

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Sosyal-2 ab AcCABbCcCBCEBECAdADBEb                     

Cevap Anahtarı B BDEADCABDCACBCEBECACADBEABDEEAEDCDDECABACBDCEB

Matematik  B C B Ccd B CD                   dC    

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 8 73

Edebiyat 24 19 2 79
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Söz Sanatları 1 1 0 100
Milli Edebiyat 1 0 0 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 1 0 100
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 1 0
Postmodern Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 1 0 100
Modern Roman Tekniği 1 0 0 0
Öz Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 1 0 100
Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Bağımsız Sanatçılar 1 1 0 100
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 1 0 100
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tarih-1 10 6 4 60
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 1 0 100
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 1 0 100
Coğrafya-1 6 4 2 67
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0

Sosyal-2 46 17 7 37

Tarih-2 11 5 5 45
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 2 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 1 0 100
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Coğrafya-2 11 10 1 91
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 1 0 100
Ekosistemlerin Unsurları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Felsefe 6 2 1 33
Bellek türlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Felsefe Grubu 6 0 0 0
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 0 0 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 0 0 0
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 0 0 0
Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0

Matematik 40 8 3 20

Matematik-2 40 8 3 20
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Mantık 1 0 1 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 0 0 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KAYA 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
270,338 154,240 5 6 16 16 1281

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

EA
216,405 173,530 11 20 82 89 13388

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 14 57 261 272 69959

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 10 21,50 54

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Edebiyat 24 14 5 12,75 53 11,38 10,23 3,20

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 3,11 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 2,89 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 15 15,25 38 17,38 15,76 5,39

Tarih-2 11 1 6 -0,50 -5 1,61 0,96 0,67

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 6,43 5,49 1,34

Felsefe 6 4 1 3,75 63 2,70 2,51 0,50

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 2,41 2,08 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,09 2,62 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 22 12 19,00 48 16,25 13,67 3,22

Toplam: 280 88 40 78,00 28 78,71 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 AECD ADbDCCCe AeDD  cA cBdBebcbEe daEbBa

Cevap Anahtarı A AECDEADCDCCCBEABDDEBDABBBEBCABDEDEACEDBD

Sosyal-2 d Adbed  d cBECaCDAdAC DBAbBDCD AECEDbBd      

Cevap Anahtarı A CDAEDBACDBAEBECBCDACACEDBAEBDCDEAECEDABADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 15 48

Edebiyat 24 14 5 58
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Milli Edebiyat 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 1 0
Bağımsız Sanatçılar 1 1 0 100
Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 0 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 1 0 100
Postmodern Roman 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 1 0
Tarih-1 10 3 6 30
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 0 0
Coğrafya-1 6 2 4 33
Türkiye'de Turizm 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0

Sosyal-2 46 22 12 48

Tarih-2 11 1 6 9
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 2 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 0 1 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 0 0 0
Coğrafya-2 11 8 3 73
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Ekosistemlerin Unsurları 1 0 1 0
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Felsefe 6 4 1 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 1 0
Bellek türlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefe Grubu 6 5 0 83
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 1 0 100
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 1 0 100
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR KAN 12 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
169,178 154,240 13 28 77 78 9838

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

SAY
167,810 185,330 2 19 122 131 21969

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
231,945 173,530 6 11 51 56 9851

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 14 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,50 74

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Edebiyat 24 9 6 7,50 31 11,38 10,23 3,20

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,11 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,89 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 15 12,25 31 17,38 15,76 5,39

Matematik-2 40 9 3 8,25 21 5,62 8,46 8,24

Toplam: 280 85 31 77,25 28 78,71 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 CC DeDeED Ee B d  D   deeAeaEBdeEbcaADBe

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Matematik   C  BDCE  c  D      c  C  cE         B 

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 15 40

Edebiyat 24 9 6 38
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Söz Sanatları 1 0 1 0
Milli Edebiyat 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 0 0
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 1 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 0 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tarih-1 10 4 6 40
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 1 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 1 0
Coğrafya-1 6 3 3 50
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0

Matematik 40 9 3 23

Matematik-2 40 9 3 23
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Mantık 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 1 0
Türev 4 0 1 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Limit - Süreklilik 1 1 0 100
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BAZ 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
238,075 154,240 10 14 30 30 2549

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

SAY
164,663 185,330 4 22 130 139 22612

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
294,115 173,530 2 3 14 14 1765

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 14 57 261 272 69959

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,00 70

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Edebiyat 24 17 5 15,75 66 11,38 10,23 3,20

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 3,11 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,89 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 8 25,00 63 17,38 15,76 5,39

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 1,61 0,96 0,67

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 6,43 5,49 1,34

Felsefe 6 0 0 0,00 0 2,70 2,51 0,50

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 2,41 2,08 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,09 2,62 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 6 0 6,00 15 16,25 13,67 3,22

Matematik-2 40 9 3 8,25 21 5,62 8,46 8,24

Toplam: 280 100 29 92,75 33 78,71 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 AECDEeDdDCCCBEABeDEcD  cBdBeA D D AaEDBD

Cevap Anahtarı A AECDEADCDCCCBEABDDEBDABBBEBCABDEDEACEDBD

Sosyal-2                                   CEDABA      

Cevap Anahtarı A CDAEDBACDBAEBECBCDACACEDBAEBDCDEAECEDABADBCBEC

Matematik DC B eEe   C   cE C C  D                

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 8 68

Edebiyat 24 17 5 71
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Milli Edebiyat 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 1 0 100
Bağımsız Sanatçılar 1 0 1 0
Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 1 0 100
Modern Roman Tekniği 1 0 1 0
Öz Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 1 0
Tarih-1 10 5 2 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 0 0
Coğrafya-1 6 5 1 83
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100

Sosyal-2 46 6 0 13

Tarih-2 11 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 0 0 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 0 0 0
Coğrafya-2 11 0 0 0
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Ekosistemlerin Unsurları 1 0 0 0
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 0 0 0
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 0 0 0
Felsefe 6 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Bellek türlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe Grubu 6 0 0 0
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 0 0
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0

Matematik 40 9 3 23

Matematik-2 40 9 3 23
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Parabol 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 1 1 25
Limit - Süreklilik 1 1 0 100
Türev 4 1 0 25
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR KURU 53 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
260,085 154,240 7 9 20 20 1612

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

EA
219,003 173,530 10 18 77 84 12740

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 14 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 13 23,75 59

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 3 10 0,50 3

Edebiyat 24 12 10 9,50 40 11,38 10,23 3,20

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,11 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,89 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 16 17,00 43 17,38 15,76 5,39

Tarih-2 11 3 6 1,50 14 1,61 0,96 0,67

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 6,43 5,49 1,34

Felsefe 6 3 3 2,25 38 2,70 2,51 0,50

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 2,41 2,08 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,09 2,62 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 21 17 16,75 42 16,25 13,67 3,22

Toplam: 280 86 62 70,50 25 78,71 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 dECDEADbDCaC EeabaEdD acBaBeAeDEe AaEbBD

Cevap Anahtarı A AECDEADCDCCCBEABDDEBDABBBEBCABDEDEACEDBD

Sosyal-2 ecAdb  eaBAEBECaCDceACdcBeEBbdDEAcaEDdBA      

Cevap Anahtarı A CDAEDBACDBAEBECBCDACACEDBAEBDCDEAECEDABADBCBEC
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 16 53

Edebiyat 24 12 10 50
Paragrafta Ana Düşünce 1 0 1 0
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Milli Edebiyat 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 1 0
Bağımsız Sanatçılar 1 0 1 0
Batı Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 1 0 100
Modern Roman Tekniği 1 0 1 0
Öz Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 1 0
Tarih-1 10 5 4 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 0 0
Coğrafya-1 6 4 2 67
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100

Sosyal-2 46 21 17 46

Tarih-2 11 3 6 27
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 1 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 1 0 100
Coğrafya-2 11 8 3 73
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Ekosistemlerin Unsurları 1 0 1 0
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Felsefe 6 3 3 50
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 1 0 100
Bellek türlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefe Grubu 6 3 3 50
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 1 0
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 1 0 100
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 1 0 100
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE KARAKUŞ 52 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
272,918 154,240 4 5 15 15 1217

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

EA
214,035 173,530 12 22 86 93 13992

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 14 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 18 14,50 36

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Edebiyat 24 11 7 9,25 39 11,38 10,23 3,20

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,11 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,89 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 13 17,75 44 17,38 15,76 5,39

Tarih-2 11 4 5 2,75 25 1,61 0,96 0,67

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 6,43 5,49 1,34

Felsefe 6 5 1 4,75 79 2,70 2,51 0,50

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 2,41 2,08 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 3,09 2,62 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 23 13 19,75 49 16,25 13,67 3,22

Toplam: 280 77 51 64,25 23 78,71 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1  C DCDb DadAB  aeED dAEeeAddEBEebeECADBD

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Sosyal-2 Bb e eABDdcCcCEBECACAcBEeBDE bEDe aECdBe      

Cevap Anahtarı B BDEADCABDCACBCEBECACADBEABDEEAEDCDDECABACBDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 13 53

Edebiyat 24 11 7 46
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 2 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Milli Edebiyat 1 0 0 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 1 0
Sözcük Öbeği Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 1 0 100
Postmodern Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 1 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 1 0 100
Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 1 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tarih-1 10 4 6 40
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 1 0 100
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 1 0
Coğrafya-1 6 6 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100

Sosyal-2 46 23 13 50

Tarih-2 11 4 5 36
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 1 1 50
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 1 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Coğrafya-2 11 9 2 82
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 1 0 100
Ekosistemlerin Unsurları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Felsefe 6 5 1 83
Bellek türlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Felsefe Grubu 6 2 2 33
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 0 1 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 1 0 100
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 1 0 100
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 1 0 100
Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA KO 74 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
195,320 154,240 11 21 54 54 6178

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

SAY
138,423 185,330 8 43 206 217 30652

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
191,528 173,530 14 30 118 125 19783

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 14 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 14 21,50 54

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Edebiyat 24 12 7 10,25 43 11,38 10,23 3,20

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 3,11 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 2,89 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 19 10,25 26 17,38 15,76 5,39

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 1,61 0,96 0,67

Coğrafya-2 11 2 3 1,25 11 6,43 5,49 1,34

Felsefe 6 2 1 1,75 29 2,70 2,51 0,50

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 2,41 2,08 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 3,09 2,62 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 10 8 8,00 20 16,25 13,67 3,22

Matematik-2 40 2 1 1,75 4 5,62 8,46 8,24

Toplam: 280 72 48 60,00 21 78,71 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 AabDcbDC  CCBEAd a  DABcBaBdbecdebAd eee

Cevap Anahtarı A AECDEADCDCCCBEABDDEBDABBBEBCABDEDEACEDBD

Sosyal-2   d      B     ae bC C D eE   DdA CEe Bd      

Cevap Anahtarı A CDAEDBACDBAEBECBCDACACEDBAEBDCDEAECEDABADBCBEC

Matematik                    cC  D                

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 19 38

Edebiyat 24 12 7 50
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Sözcük Öbeği Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Milli Edebiyat 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 1 0
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Batı Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 0 0
Öz Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 1 0 100
Postmodern Roman 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 1 0
Tarih-1 10 2 8 20
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 1 0
Coğrafya-1 6 1 4 17
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0

Sosyal-2 46 10 8 22

Tarih-2 11 1 1 9
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 0 0 0
Coğrafya-2 11 2 3 18
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Ekosistemlerin Unsurları 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 0 0 0
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Felsefe 6 2 1 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 1 0 100
Bellek türlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe Grubu 6 2 1 33
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 0 0
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 0 1 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 1 0 100
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0

Matematik 40 2 1 5

Matematik-2 40 2 1 5
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 1 0 25
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Türev 4 0 1 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KAYAALP 46 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
307,665 154,240 2 3 9 9 579

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

EA
219,425 173,530 9 17 76 83 12660

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 14 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 15 19,25 48

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Edebiyat 24 11 8 9,00 38 11,38 10,23 3,20

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,11 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,89 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 13 16,75 42 17,38 15,76 5,39

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 1,61 0,96 0,67

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 6,43 5,49 1,34

Felsefe 6 4 2 3,50 58 2,70 2,51 0,50

Felsefe Grubu 6 6 0 6,00 100 2,41 2,08 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 3,09 2,62 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 27 5 25,75 64 16,25 13,67 3,22

Toplam: 280 90 37 80,75 29 78,71 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 CCC eDAEDdEAc   eEaeabE eAeBcBE  edCADBD

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Sosyal-2     cdAB  ACBCEcEC CADBbeBDEEAEDCDDE ABA      

Cevap Anahtarı B BDEADCABDCACBCEBECACADBEABDEEAEDCDDECABACBDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 13 50

Edebiyat 24 11 8 46
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Söz Sanatları 1 1 0 100
Milli Edebiyat 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 1 0
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 1 0
Postmodern Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 0 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 1 0 100
Batı Edebiyatı 1 0 1 0
Bağımsız Sanatçılar 1 0 1 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 1 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tarih-1 10 4 4 40
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 1 0 100
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 1 0
Coğrafya-1 6 5 1 83
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100

Sosyal-2 46 27 5 59

Tarih-2 11 3 2 27
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 1 0 100
Coğrafya-2 11 9 1 82
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 0 0 0
Ekosistemlerin Unsurları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Felsefe 6 4 2 67
Bellek türlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 1 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Felsefe Grubu 6 6 0 100
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 1 0 100
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 1 0 100
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 1 0 100
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 0 0 0
Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
LMNN 2 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,613 154,240 12 27 70 70 8726

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

SAY
172,113 185,330 1 18 112 121 21082

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
242,800 173,530 5 10 41 43 7635

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 14 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,25 68

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 10 5 8,75 36 11,38 10,23 3,20

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,11 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,89 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 14 13,50 34 17,38 15,76 5,39

Matematik-2 40 8 2 7,50 19 5,62 8,46 8,24

Toplam: 280 91 31 83,25 30 78,71 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 CC DeDeED EA B d  D   deeAdaEBdeEbcaADBe

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Matematik      BDCE  c  D         C  cE      C    

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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40
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80

EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 14 43

Edebiyat 24 10 5 42
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Söz Sanatları 1 0 1 0
Milli Edebiyat 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 0 0
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 1 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 0 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tarih-1 10 4 6 40
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 1 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 1 0
Coğrafya-1 6 3 3 50
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0

Matematik 40 8 2 20

Matematik-2 40 8 2 20
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Mantık 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 0 1 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Limit - Süreklilik 1 1 0 100
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÖZEN 4 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
168,431 154,240 14 29 78 79 9953

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

SAY
154,904 185,330 5 32 165 176 25070

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
226,399 173,530 8 16 67 72 11025

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 14 57 261 272 69959

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 23,86 60

TYT Sosyal 20 13 4 11,81 59

TYT Matematik 40 11 3 9,75 24

TYT Fen 20 3 5 1,99 10

Edebiyat 24 11 9 8,75 36 11,38 10,23 3,20

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 3,11 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,89 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 17 13,75 34 17,38 15,76 5,39

Matematik-2 40 7 3 6,25 16 5,62 8,46 8,24

Toplam: 280 78 43 67,40 24 78,71 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 CC DeDeED EA B dbbDacAdeeAdaEBd EbcaADBe

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Matematik   C  BDCE  c  D      c  C  c            

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 17 45

Edebiyat 24 11 9 46
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Söz Sanatları 1 0 1 0
Milli Edebiyat 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 0 0
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 1 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 1 0
Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Bağımsız Sanatçılar 1 0 1 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 1 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tarih-1 10 4 5 40
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 1 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 1 0
Coğrafya-1 6 3 3 50
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0

Matematik 40 7 3 18

Matematik-2 40 7 3 18
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Mantık 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 1 0
Türev 4 0 1 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM BOZDAĞ 56 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
329,108 154,240 1 1 4 4 330

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

SAY
139,940 185,330 7 41 202 213 30140

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
268,758 173,530 3 5 20 20 3384

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 14 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 12 23,00 58

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Edebiyat 24 17 3 16,25 68 11,38 10,23 3,20

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,11 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,89 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 8 25,00 63 17,38 15,76 5,39

Tarih-2 11 5 6 3,50 32 1,61 0,96 0,67

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 6,43 5,49 1,34

Felsefe 6 4 1 3,75 63 2,70 2,51 0,50

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 2,41 2,08 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,09 2,62 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 27 10 24,50 61 16,25 13,67 3,22

Matematik-2 40 2 3 1,25 3 5,62 8,46 8,24

Toplam: 280 104 42 93,50 33 78,71 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 AECD ADbDCCCBEABDadB  B BEBeAcDEe AaEcBD

Cevap Anahtarı A AECDEADCDCCCBEABDDEBDABBBEBCABDEDEACEDBD

Sosyal-2 eeAdbaACbBAEBECBCDACbC cBAEB CDaAE EDAaA      

Cevap Anahtarı A CDAEDBACDBAEBECBCDACACEDBAEBDCDEAECEDABADBCBEC

Matematik    B  cbD          c                    

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 8 68

Edebiyat 24 17 3 71
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Milli Edebiyat 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 1 0 100
Bağımsız Sanatçılar 1 1 0 100
Batı Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 1 0
Modern Roman Tekniği 1 1 0 100
Öz Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Tarih-1 10 6 3 60
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 0 0
Coğrafya-1 6 4 2 67
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100

Sosyal-2 46 27 10 59

Tarih-2 11 5 6 45
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 2 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 1 0 100
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 1 0 100
Coğrafya-2 11 10 1 91
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Ekosistemlerin Unsurları 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 0 1 0
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Felsefe 6 4 1 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 1 0 100
Bellek türlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefe Grubu 6 4 1 67
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 0 0
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 0 1 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 1 0 100
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0

Matematik 40 2 3 5

Matematik-2 40 2 3 5
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Türev 4 0 1 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
SARE ALBENİ 11 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
241,563 154,240 9 13 29 29 2393

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

SAY
150,623 185,330 6 36 175 186 26343

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
228,433 173,530 7 14 62 67 10613

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 14 57 261 272 69959

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,50 61

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Edebiyat 24 14 6 12,50 52 11,38 10,23 3,20

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 3,11 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 2,89 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 12 15,00 38 17,38 15,76 5,39

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 1,61 0,96 0,67

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 6,43 5,49 1,34

Felsefe 6 3 3 2,25 38 2,70 2,51 0,50

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 2,41 2,08 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 3,09 2,62 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 17 15 13,25 33 16,25 13,67 3,22

Matematik-2 40 5 2 4,50 11 5,62 8,46 8,24

Toplam: 280 91 48 79,00 28 78,71 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1  aCbdDAEDCEAB   DaDcBAEdd    Bb  DEaAaab

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Sosyal-2  eaAcdA    CaCca CAeADdbeBDEEAdDaccE  BA      

Cevap Anahtarı B BDEADCABDCACBCEBECACADBEABDEEAEDCDDECABACBDCEB

Matematik   C    CE  c CD     e                   

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 12 45

Edebiyat 24 14 6 58
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Nesri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Söz Sanatları 1 1 0 100
Milli Edebiyat 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 1 0 100
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 1 0 100
Postmodern Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 0 0
Öz Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 1 0
Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Bağımsız Sanatçılar 1 0 1 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 1 0 100
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tarih-1 10 2 2 20
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 1 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 1 0 100
Coğrafya-1 6 2 4 33
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0

Sosyal-2 46 17 15 37

Tarih-2 11 2 4 18
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 1 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Coğrafya-2 11 6 4 55
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 0 0 0
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 1 0 100
Ekosistemlerin Unsurları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Felsefe 6 3 3 50
Bellek türlerini açıklar. 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 1 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Felsefe Grubu 6 3 3 50
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 1 0 100
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 0 1 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 1 0 100
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 0 0 0
Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0

Matematik 40 5 2 13

Matematik-2 40 5 2 13
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Mantık 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 1 0
Türev 4 0 0 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE KURT 59 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
265,898 154,240 6 7 18 18 1405

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

EA
204,603 173,530 13 27 94 101 16335

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 14 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 12 23,00 58

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Edebiyat 24 9 4 8,00 33 11,38 10,23 3,20

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 3,11 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,89 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 10 13,50 34 17,38 15,76 5,39

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 1,61 0,96 0,67

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 6,43 5,49 1,34

Felsefe 6 4 1 3,75 63 2,70 2,51 0,50

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 2,41 2,08 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 3,09 2,62 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 22 10 19,50 49 16,25 13,67 3,22

Toplam: 280 83 39 73,25 26 78,71 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 CCC  D  DdEA   d d  eAE B d EBbec ECdDBb

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Sosyal-2  baA dA D  CaCEaECACADBEABc  A DCcDEddBd      

Cevap Anahtarı B BDEADCABDCACBCEBECACADBEABDEEAEDCDDECABACBDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 10 40

Edebiyat 24 9 4 38
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 1 0 50
Söz Sanatları 1 0 0 0
Milli Edebiyat 1 0 0 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 1 0
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 1 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 1 0
Batı Edebiyatı 1 0 0 0
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 1 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tarih-1 10 3 4 30
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 1 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 0 0
Coğrafya-1 6 4 2 67
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0

Sosyal-2 46 22 10 48

Tarih-2 11 3 3 27
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 1 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Coğrafya-2 11 9 2 82
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 1 0 100
Ekosistemlerin Unsurları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Felsefe 6 4 1 67
Bellek türlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Felsefe Grubu 6 3 1 50
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 0 0 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 1 0 100
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 0 1 0
Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM KILIÇ 47 12Ç

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
147,641 154,240 1 33 94 95 13649

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

SAY
159,044 185,330 1 30 149 159 24023

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
196,012 173,530 1 29 107 114 18510

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 1 57 261 272 69959

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 23,86 60

TYT Sosyal 20 13 4 11,81 59

TYT Matematik 40 11 3 9,75 24

TYT Fen 20 3 5 1,99 10

Edebiyat 24 7 9 4,75 20 4,75 10,23 3,20

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 1,25 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,00 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 20 7,00 18 7,00 15,76 5,39

Matematik-2 40 9 3 8,25 21 8,25 8,46 8,24

Toplam: 280 74 46 62,65 22 62,65 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 badbdDAbD Ee B d  D   EeeAeaEBdeacEaAaab

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Matematik   C  BDCE  c  D      c  C  cE      C    

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 20 30

Edebiyat 24 7 9 29
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Nesri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nesri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Söz Sanatları 1 1 0 100
Milli Edebiyat 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 0 0
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 1 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 0 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tarih-1 10 3 7 30
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 1 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 1 0
Coğrafya-1 6 2 4 33
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0

Matematik 40 9 3 23

Matematik-2 40 9 3 23
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Mantık 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 1 0
Türev 4 0 1 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Limit - Süreklilik 1 1 0 100
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE BILDIRCIN 69 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
215,771 154,240 9 19 40 40 4005

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

EA
213,149 173,530 10 23 87 94 14191

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 15 57 261 272 69959

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 23,86 60

TYT Sosyal 20 13 4 11,81 59

TYT Matematik 40 11 3 9,75 24

TYT Fen 20 3 5 1,99 10

Edebiyat 24 11 13 7,75 32 9,37 10,23 3,20

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 2,43 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,00 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 21 13,75 34 14,80 15,76 5,39

Tarih-2 11 1 10 -1,50 -14 0,15 0,96 0,67

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 5,08 5,49 1,34

Felsefe 6 3 2 2,50 42 2,54 2,51 0,50

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 1,96 2,08 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 2,42 2,62 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 15 24 9,00 23 12,15 13,67 3,22

Toplam: 280 87 68 70,15 25 73,94 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 dCebCaebDCEAaecBDbaccAEBebdacBEaEDbCAaBD

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Sosyal-2 caadbecdbeACaCceECbaADBEA cddeEDaDaEaeBd      

Cevap Anahtarı B BDEADCABDCACBCEBECACADBEABDEEAEDCDDECABACBDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 21 48

Edebiyat 24 11 13 46
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Söz Sanatları 1 0 1 0
Milli Edebiyat 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 1 0 100
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 1 0
Postmodern Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 1 0
Modern Roman Tekniği 1 1 0 100
Öz Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 1 0
Batı Edebiyatı 1 0 1 0
Bağımsız Sanatçılar 1 0 1 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 1 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tarih-1 10 4 6 40
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 1 0 100
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 1 0 100
Coğrafya-1 6 4 2 67
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100

Sosyal-2 46 15 24 33

Tarih-2 11 1 10 9
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 2 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 1 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 1 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 1 0 100
Coğrafya-2 11 6 5 55
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Unsurları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Felsefe 6 3 2 50
Bellek türlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 1 0
Felsefe Grubu 6 3 3 50
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 1 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 0 1 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 1 0 100
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 1 0 100
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 0 1 0
Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLİZAR GÖKCEREN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,501 154,240 12 24 60 60 7740

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

EA
190,064 173,530 13 31 122 129 20152

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 15 57 261 272 69959

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 23,86 60

TYT Sosyal 20 13 4 11,81 59

TYT Matematik 40 11 3 9,75 24

TYT Fen 20 3 5 1,99 10

Edebiyat 24 7 4 6,00 25 9,37 10,23 3,20

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 2,43 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,00 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 11 9,25 23 14,80 15,76 5,39

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 0,15 0,96 0,67

Coğrafya-2 11 2 1 1,75 16 5,08 5,49 1,34

Felsefe 6 1 0 1,00 17 2,54 2,51 0,50

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,96 2,08 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 2,42 2,62 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 6 2 5,50 14 12,15 13,67 3,22

Toplam: 280 71 36 62,15 22 73,94 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1  CCDb cE aEA     aD      b BdB eb EaADcb

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Sosyal-2       b     c    C C    A         DEC         

Cevap Anahtarı B BDEADCABDCACBCEBECACADBEABDEEAEDCDDECABACBDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 11 30

Edebiyat 24 7 4 29
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Milli Edebiyat 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 1 0
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 0 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 1 0
Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 0 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tarih-1 10 2 4 20
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 0 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 0 0
Coğrafya-1 6 3 3 50
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0

Sosyal-2 46 6 2 13

Tarih-2 11 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Coğrafya-2 11 2 1 18
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 0 0 0
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 0 0 0
Ekosistemlerin Unsurları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Felsefe 6 1 0 17
Bellek türlerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Felsefe Grubu 6 0 0 0
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 0 0 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 0 0 0
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 50
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 1 0 100
Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
HAFİZE ÇÖMEZ 64 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,016 154,240 13 25 62 62 7801

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

EA
169,544 173,530 14 39 160 169 26595

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 15 57 261 272 69959

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 23,86 60

TYT Sosyal 20 13 4 11,81 59

TYT Matematik 40 11 3 9,75 24

TYT Fen 20 3 5 1,99 10

Edebiyat 24 7 7 5,25 22 9,37 10,23 3,20

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 2,43 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 3,00 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 15 5,25 13 14,80 15,76 5,39

Tarih-2 11 2 6 0,50 5 0,15 0,96 0,67

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 5,08 5,49 1,34

Felsefe 6 2 4 1,00 17 2,54 2,51 0,50

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 1,96 2,08 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 2,42 2,62 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 12 17 7,75 19 12,15 13,67 3,22

Toplam: 280 74 55 60,40 22 73,94 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 C C eDeEDeEA   de b a    A ddcde  cC a b

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Sosyal-2 eedAbeA  e dBC  bd CA BEdcada ED aDE  ae      

Cevap Anahtarı B BDEADCABDCACBCEBECACADBEABDEEAEDCDDECABACBDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 15 23

Edebiyat 24 7 7 29
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Söz Sanatları 1 0 1 0
Milli Edebiyat 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 1 0
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 1 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Batı Edebiyatı 1 0 1 0
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 1 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tarih-1 10 1 5 10
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 1 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 0 0
Coğrafya-1 6 1 3 17
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0

Sosyal-2 46 12 17 26

Tarih-2 11 2 6 18
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 2 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 1 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 1 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Coğrafya-2 11 4 3 36
Küresel Ticaret 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 0 1 0
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 0 1 0
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 0 0 0
Ekosistemlerin Unsurları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Felsefe 6 2 4 33
Bellek türlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 1 0
Felsefe Grubu 6 2 2 33
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 1 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 1 0 100
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 1 0 100
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 33
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 0 0 0
Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNANUR ÇİÇEK 10 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
255,180 154,240 3 10 22 22 1786

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

EA
217,478 173,530 8 19 80 87 13110

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 15 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,00 68

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Edebiyat 24 8 8 6,00 25 9,37 10,23 3,20

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 2,43 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,00 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 13 14,75 37 14,80 15,76 5,39

Tarih-2 11 1 5 -0,25 -2 0,15 0,96 0,67

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 5,08 5,49 1,34

Felsefe 6 4 2 3,50 58 2,54 2,51 0,50

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 1,96 2,08 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 2,42 2,62 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 19 12 16,00 40 12,15 13,67 3,22

Toplam: 280 87 37 77,75 28 73,94 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 CC Daec DeaA   B   cBbEceAdBbBae DECADBD

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Sosyal-2   dAe bc a CaaE cCACA BEABcc AaDCDDEC Bb      

Cevap Anahtarı B BDEADCABDCACBCEBECACADBEABDEEAEDCDDECABACBDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 13 45

Edebiyat 24 8 8 33
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 0 2 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Milli Edebiyat 1 0 0 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 1 0
Sözcük Öbeği Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 1 0 100
Öz Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Batı Edebiyatı 1 0 0 0
Bağımsız Sanatçılar 1 0 1 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 1 0 100
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tarih-1 10 4 5 40
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 1 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 1 0 100
Coğrafya-1 6 6 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100

Sosyal-2 46 19 12 41

Tarih-2 11 1 5 9
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 1 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 1 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Coğrafya-2 11 6 3 55
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 0 1 0
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 1 0 100
Ekosistemlerin Unsurları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Felsefe 6 4 2 67
Bellek türlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 1 0
Felsefe Grubu 6 4 1 67
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 0 1 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 1 0 100
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 1 0 100
Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
İREM SULTAN K LKAN 18 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,415 154,240 14 26 68 68 8616

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

SAY
163,760 185,330 1 23 132 141 22845

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
248,295 173,530 4 8 36 38 6549

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 15 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 13 23,75 59

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 13 8 11,00 46 9,37 10,23 3,20

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 2,43 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,00 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 15 16,25 41 14,80 15,76 5,39

Matematik-2 40 11 6 9,50 24 5,47 8,46 8,24

Toplam: 280 86 43 75,25 27 73,94 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 AEeDEADb d CcEABbDEce BeBdedAcb  dACEDdD

Cevap Anahtarı A AECDEADCDCCCBEABDDEBDABBBEBCABDEDEACEDBD

Matematik Da BDCcd  EC a  EBCdCC      b           

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 15 50

Edebiyat 24 13 8 54
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Milli Edebiyat 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nesri 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 1 0 100
Bağımsız Sanatçılar 1 0 1 0
Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 1 0 100
Modern Roman Tekniği 1 0 1 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 1 0
Tarih-1 10 2 6 20
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 1 0
Coğrafya-1 6 5 1 83
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100

Matematik 40 11 6 28

Matematik-2 40 11 6 28
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 1 0 100
Parabol 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 1 0 100
Türev 4 3 1 75
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 1 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA 105 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
262,483 154,240 2 8 19 19 1543

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

EA
231,835 173,530 5 12 52 57 9886

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 15 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,50 61

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 9 0 9,00 23

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Edebiyat 24 13 10 10,50 44 9,37 10,23 3,20

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 2,43 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,00 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 15 17,25 43 14,80 15,76 5,39

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 0,15 0,96 0,67

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 5,08 5,49 1,34

Felsefe 6 2 3 1,25 21 2,54 2,51 0,50

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 1,96 2,08 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 2,42 2,62 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 19 13 15,75 39 12,15 13,67 3,22

Toplam: 280 92 43 81,25 29 73,94 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 AdaDEbDbDCCCBEAaeDcde aBBaBdAdD e AaEDB 

Cevap Anahtarı A AECDEADCDCCCBEABDDEBDABBBEBCABDEDEACEDBD

Sosyal-2  bA be a  AcaEeBCDACbCde AdBbbDEAECED B       

Cevap Anahtarı A CDAEDBACDBAEBECBCDACACEDBAEBDCDEAECEDABADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 15 53

Edebiyat 24 13 10 54
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Sözcük Öbeği Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Milli Edebiyat 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 1 0
Bağımsız Sanatçılar 1 0 1 0
Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 1 0
Modern Roman Tekniği 1 0 1 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 1 0 100
Tarih-1 10 4 4 40
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 0 0
Coğrafya-1 6 4 1 67
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0

Sosyal-2 46 19 13 41

Tarih-2 11 2 4 18
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 2 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 0 0 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 1 0 100
Coğrafya-2 11 7 4 64
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Ekosistemlerin Unsurları 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 0 1 0
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Felsefe 6 2 3 33
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 1 0
Bellek türlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefe Grubu 6 4 2 67
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 1 0
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 1 0 100
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 1 0 100
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 67
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
MÜCELLA ÇAM 92 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
236,500 154,240 5 15 31 31 2625

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

EA
227,933 173,530 7 15 64 69 10700

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 15 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 15 18,25 46

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 11 7 9,25 39 9,37 10,23 3,20

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 2,43 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,00 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 10 18,50 46 14,80 15,76 5,39

Tarih-2 11 2 7 0,25 2 0,15 0,96 0,67

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 5,08 5,49 1,34

Felsefe 6 4 2 3,50 58 2,54 2,51 0,50

Felsefe Grubu 6 1 4 0,00 0 1,96 2,08 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 2,42 2,62 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 16 19 11,25 28 12,15 13,67 3,22

Toplam: 280 79 49 66,75 24 73,94 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 CC DCD EeadAB  ce D abEBdAeBEB  EDEaA BD

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Sosyal-2 db Ab AceacCBeEacCb AaBEAdcEdAcab aEC BA      

Cevap Anahtarı B BDEADCABDCACBCEBECACADBEABDEEAEDCDDECABACBDCEB
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 10 53

Edebiyat 24 11 7 46
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 2 0 100
Söz Sanatları 1 0 0 0
Milli Edebiyat 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 1 0
Sözcük Öbeği Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 1 0 100
Postmodern Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 1 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 1 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tarih-1 10 6 2 60
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 0 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 1 0 100
Coğrafya-1 6 4 1 67
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100

Sosyal-2 46 16 19 35

Tarih-2 11 2 7 18
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 2 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 1 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Coğrafya-2 11 5 5 45
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 0 1 0
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Unsurları 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Felsefe 6 4 2 67
Bellek türlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Felsefe Grubu 6 1 4 17
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 1 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 0 1 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 0 1 0
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 1 0 100
Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI ÇAĞLAYA N 78 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
218,498 154,240 8 18 38 38 3759

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

SAY
143,563 185,330 7 40 192 203 28937

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
214,748 173,530 9 21 85 92 13823

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 15 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 13 23,75 59

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Edebiyat 24 10 5 8,75 36 9,37 10,23 3,20

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 2,43 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,00 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 13 13,75 34 14,80 15,76 5,39

Tarih-2 11 1 6 -0,50 -5 0,15 0,96 0,67

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 5,08 5,49 1,34

Felsefe 6 2 0 2,00 33 2,54 2,51 0,50

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 1,96 2,08 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 2,42 2,62 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 13 12 10,00 25 12,15 13,67 3,22

Matematik-2 40 3 1 2,75 7 5,47 8,46 8,24

Toplam: 280 81 44 70,00 25 73,94 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 CC DeDeED EA B d  D   deeAdaEBd EbcaADBe

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Sosyal-2  eaAbecd   CaCEdcC CA BE    cA D  D C cd      

Cevap Anahtarı B BDEADCABDCACBCEBECACADBEABDEEAEDCDDECABACBDCEB

Matematik       D E               C  c            

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 13 43

Edebiyat 24 10 5 42
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Söz Sanatları 1 0 1 0
Milli Edebiyat 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 0 0
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 1 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 0 0
Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 0 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tarih-1 10 4 5 40
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 1 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 1 0
Coğrafya-1 6 3 3 50
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0

Sosyal-2 46 13 12 28

Tarih-2 11 1 6 9
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 1 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Coğrafya-2 11 6 3 55
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 0 1 0
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 0 0 0
Ekosistemlerin Unsurları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Felsefe 6 2 0 33
Bellek türlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Felsefe Grubu 6 2 1 33
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 1 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 0 0 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 1 0 100
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 33
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 1 0 100
Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0

Matematik 40 3 1 8

Matematik-2 40 3 1 8
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Mantık 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 0 1 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ORÇAN 77 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,078 154,240 11 23 58 58 7016

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

SAY
160,023 185,330 3 28 144 154 23772

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
262,435 173,530 2 6 22 23 4164

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 15 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 12 23,00 58

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Edebiyat 24 15 7 13,25 55 9,37 10,23 3,20

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 2,43 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,00 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 13 19,75 49 14,80 15,76 5,39

Matematik-2 40 8 4 7,00 18 5,47 8,46 8,24

Toplam: 280 87 38 77,50 28 73,94 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 AEaD ADCDCCCdEAa DcBbAecBEadAe E dACceBD

Cevap Anahtarı A AECDEADCDCCCBEABDDEBDABBBEBCABDEDEACEDBD

Matematik DC B eECD    Bc  c cC                   

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 13 58

Edebiyat 24 15 7 63
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Milli Edebiyat 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 1 0
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 1 0
Modern Roman Tekniği 1 1 0 100
Öz Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 1 0 100
Postmodern Roman 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 1 0
Tarih-1 10 4 4 40
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 1 0
Coğrafya-1 6 4 2 67
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100

Matematik 40 8 4 20

Matematik-2 40 8 4 20
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Logaritma 1 0 1 0
İntegral 4 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Türev 4 0 2 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
NURRGÜNEŞ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
244,831 154,240 4 12 26 26 2215

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

SAY
150,764 185,330 5 35 173 184 26297

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
231,137 173,530 6 13 54 59 10039

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 15 57 261 272 69959

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 23,86 60

TYT Sosyal 20 13 4 11,81 59

TYT Matematik 40 11 3 9,75 24

TYT Fen 20 3 5 1,99 10

Edebiyat 24 12 7 10,25 43 9,37 10,23 3,20

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 2,43 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,00 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 14 15,50 39 14,80 15,76 5,39

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 0,15 0,96 0,67

Coğrafya-2 11 4 6 2,50 23 5,08 5,49 1,34

Felsefe 6 6 0 6,00 100 2,54 2,51 0,50

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 1,96 2,08 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 2,42 2,62 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 16 10 13,50 34 12,15 13,67 3,22

Matematik-2 40 5 3 4,25 11 5,47 8,46 8,24

Toplam: 280 93 50 80,65 29 73,94 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 CCC bDe DCEAe  ceED BbEdebCcdB e bECADBb

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Sosyal-2  e dbaAB    aCEacCbCdaBEABDE   DC  E  B       

Cevap Anahtarı B BDEADCABDCACBCEBECACADBEABDEEAEDCDDECABACBDCEB

Matematik a     cCE  B CD          d              

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 14 48

Edebiyat 24 12 7 50
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Söz Sanatları 1 0 1 0
Milli Edebiyat 1 0 0 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 1 0 100
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 1 0
Postmodern Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 1 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 1 0 100
Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 1 0 100
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tarih-1 10 2 6 20
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 0 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 1 0
Coğrafya-1 6 5 1 83
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0

Sosyal-2 46 16 10 35

Tarih-2 11 2 4 18
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Coğrafya-2 11 4 6 36
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 0 1 0
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Unsurları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Felsefe 6 6 0 100
Bellek türlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Felsefe Grubu 6 2 0 33
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 0 0 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 1 0 100
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 33
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 0 0 0
Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0

Matematik 40 5 3 13

Matematik-2 40 5 3 13
Logaritma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
Mantık 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 0 1 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BABUÇÇU 27 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
324,863 154,240 1 2 5 5 372

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

EA
307,250 173,530 1 1 9 9 1293

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 15 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,25 71

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Edebiyat 24 17 4 16,00 67 9,37 10,23 3,20

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 2,43 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,00 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 4 32,00 80 14,80 15,76 5,39

Tarih-2 11 3 7 1,25 11 0,15 0,96 0,67

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 5,08 5,49 1,34

Felsefe 6 4 2 3,50 58 2,54 2,51 0,50

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 1,96 2,08 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,42 2,62 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 23 16 19,00 48 12,15 13,67 3,22

Toplam: 280 108 32 100,00 36 73,94 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 AECDEADCDCCCBEAebDc D  eBEBCABDEDEACEDBD

Cevap Anahtarı A AECDEADCDCCCBEABDDEBDABBBEBCABDEDEACEDBD

Sosyal-2 eeA becCbeAEBECaCDcdACdcBAEBDCDaAaCEDbBd      

Cevap Anahtarı A CDAEDBACDBAEBECBCDACACEDBAEBDCDEAECEDABADBCBEC
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 4 83

Edebiyat 24 17 4 71
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Milli Edebiyat 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 1 0
Bağımsız Sanatçılar 1 0 1 0
Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 1 0
Modern Roman Tekniği 1 0 0 0
Öz Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 1 0
Tarih-1 10 10 0 100
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 1 0 100
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 1 0 100
Coğrafya-1 6 6 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100

Sosyal-2 46 23 16 50

Tarih-2 11 3 7 27
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 2 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 0 1 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 1 0 100
Coğrafya-2 11 8 3 73
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Ekosistemlerin Unsurları 1 0 1 0
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Felsefe 6 4 2 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 1 0 100
Bellek türlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefe Grubu 6 4 2 67
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 1 0 100
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 0 1 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 1 0 100
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
RABİYE YİĞİT 102 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
234,498 154,240 6 16 32 32 2752

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

SAY
152,608 185,330 4 34 170 181 25743

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
206,073 173,530 12 26 93 100 15980

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 15 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 9 24,75 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Edebiyat 24 9 9 6,75 28 9,37 10,23 3,20

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,43 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 3,00 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 19 10,25 26 14,80 15,76 5,39

Tarih-2 11 2 6 0,50 5 0,15 0,96 0,67

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 5,08 5,49 1,34

Felsefe 6 4 0 4,00 67 2,54 2,51 0,50

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 1,96 2,08 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 2,42 2,62 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 18 12 15,00 38 12,15 13,67 3,22

Matematik-2 40 8 5 6,75 17 5,47 8,46 8,24

Toplam: 280 89 52 76,00 27 73,94 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 C bbbDAdDedA    bcDb AEBcAeBEBdcEbdadaBa

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Sosyal-2  baAcdcB  cCeCE ECAdADBE B E AaD  DE dad      

Cevap Anahtarı B BDEADCABDCACBCEBECACADBEABDEEAEDCDDECABACBDCEB

Matematik b  C  edEd   CD         C   E   E  e  B 

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 19 38

Edebiyat 24 9 9 38
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nesri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Söz Sanatları 1 1 0 100
Milli Edebiyat 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 1 0
Sözcük Öbeği Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 0 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 0 1 0
Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Bağımsız Sanatçılar 1 0 1 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 0 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tarih-1 10 5 5 50
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 1 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 1 0
Coğrafya-1 6 1 5 17
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Turizm 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0

Sosyal-2 46 18 12 39

Tarih-2 11 2 6 18
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 1 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Coğrafya-2 11 8 2 73
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 1 0 100
Ekosistemlerin Unsurları 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Felsefe 6 4 0 67
Bellek türlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Felsefe Grubu 6 2 1 33
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 0 1 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 1 0 100
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 33
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 0 0 0
Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0

Matematik 40 8 5 20

Matematik-2 40 8 5 20
Logaritma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Mantık 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 0 0 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Limit - Süreklilik 1 1 0 100
Analitik Geometri 2 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 1 0 100
Çember 1 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET 13 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
231,315 154,240 7 17 35 35 2920

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

SAY
139,245 185,330 8 42 204 215 30374

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
169,293 173,530 15 40 161 170 26655

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 15 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 14 22,50 56

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11

TYT Fen 20 3 5 1,75 9

Edebiyat 24 9 10 6,50 27 9,37 10,23 3,20

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 2,43 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 0 6 -1,50 -25 3,00 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 17 5,75 14 14,80 15,76 5,39

Tarih-2 11 0 2 -0,50 -5 0,15 0,96 0,67

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 5,08 5,49 1,34

Felsefe 6 3 3 2,25 38 2,54 2,51 0,50

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 1,96 2,08 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 2,42 2,62 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 20 10 17,50 44 12,15 13,67 3,22

Matematik-2 40 4 7 2,25 6 5,47 8,46 8,24

Toplam: 280 81 63 65,25 23 73,94 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 dC DbDAaDaEA   aaED aecd   B   e  dabadb

Cevap Anahtarı B CCCDCDAEDCEABBABDEDDBAEBBACBEBEDEDECADBD

Sosyal-2      eb    CaCEBECACAcBEeBcddAEeCDDEC Bd      

Cevap Anahtarı B BDEADCABDCACBCEBECACADBEABDEEAEDCDDECABACBDCEB

Matematik      BeCc cB    b       C   c    e     c

Cevap Anahtarı B EBCCEBDCECDBACDBCEACBDCCCACBEBACECBCAEBE
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 17 25

Edebiyat 24 9 10 38
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Söz Sanatları 1 1 0 100
Milli Edebiyat 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 1 0
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Modern Roman Tekniği 1 0 1 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 1 0 100
Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 1 0
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tarih-1 10 1 1 10
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 0 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 0 0
Coğrafya-1 6 0 6 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Turizm 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0

Sosyal-2 46 20 10 43

Tarih-2 11 0 2 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Coğrafya-2 11 9 2 82
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 1 0 100
Ekosistemlerin Unsurları 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Felsefe 6 3 3 50
Bellek türlerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 1 0
Felsefe Grubu 6 4 2 67
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 1 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 1 0 100
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 0 1 0
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 1 0 100
Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0

Matematik 40 4 7 10

Matematik-2 40 4 7 10
Logaritma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Parabol 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
Mantık 1 0 1 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 1 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Diziler 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Türev 4 0 0 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Limit - Süreklilik 1 0 1 0
Analitik Geometri 2 0 1 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Çember 1 0 1 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜL 51 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
160,310 154,240 15 30 82 83 11250

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

SAY
147,463 185,330 6 38 180 191 27501

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
212,325 173,530 11 24 88 95 14396

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 15 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,50 56

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Edebiyat 24 12 6 10,50 44 9,37 10,23 3,20

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 2,43 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 3,00 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 14 12,50 31 14,80 15,76 5,39

Matematik-2 40 7 4 6,00 15 5,47 8,46 8,24

Toplam: 280 67 33 58,75 21 73,94 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 AEdDEeaCDC CdEbB DE    cBd e eD ecAdEb c

Cevap Anahtarı A AECDEADCDCCCBEABDDEBDABBBEBCABDEDEACEDBD

Matematik Da BD cCa  C      CdC                   

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 14 40

Edebiyat 24 12 6 50
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Milli Edebiyat 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 1 0 100
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 1 0 100
Modern Roman Tekniği 1 0 0 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 1 0
Tarih-1 10 2 5 20
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 1 0 100
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 1 0
Coğrafya-1 6 2 3 33
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0

Matematik 40 7 4 18

Matematik-2 40 7 4 18
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 1 0 100
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Parabol 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Türev 4 1 1 25
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT )

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN POLAT 22 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
214,788 154,240 10 20 41 41 4071

Puanı Hesaplanan: 33 124 125 33402

SAY
162,433 185,330 2 26 136 146 23184

Puanı Hesaplanan: 43 225 236 50974

EA
253,335 173,530 3 7 30 32 5633

Puanı Hesaplanan: 56 249 260 58335

Katılımlar: 15 57 261 272 69959

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21

TYT Fen 20 4 1 3,75 19

Edebiyat 24 14 5 12,75 53 9,37 10,23 3,20

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 2,43 2,68 1,14

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,00 2,85 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 17,50 44 14,80 15,76 5,39

Tarih-2 11 1 3 0,25 2 0,15 0,96 0,67

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 5,08 5,49 1,34

Felsefe 6 0 0 0,00 0 2,54 2,51 0,50

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,96 2,08 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,42 2,62 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 7 6 5,50 14 12,15 13,67 3,22

Matematik-2 40 6 3 5,25 13 5,47 8,46 8,24

Toplam: 280 95 31 87,25 31 73,94 69,90 49,39

Edebiyat-Sosyal-1 AECDEeDbDCCCdEAe DEd    Bd  be   bACbDBD

Cevap Anahtarı A AECDEADCDCCCBEABDDEBDABBBEBCABDEDEACEDBD

Sosyal-2  bd   c   Ac ECa DACAd                        

Cevap Anahtarı A CDAEDBACDBAEBECBCDACACEDBAEBDCDEAECEDABADBCBEC

Matematik De B  ECa  C       dC                   

Cevap Anahtarı A DCABDCECDBECCBEBEBCACCCDBCAECBBCECAEBEAC
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 50

Edebiyat 24 14 5 58
Paragrafta Ana Düşünce 1 1 0 100
Sözcük Öbeği Yorumu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Milli Edebiyat 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Nesri 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Eserleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi ve Yorumu 1 0 1 0
Bağımsız Sanatçılar 1 0 0 0
Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 1 1 0 100
Modern Roman Tekniği 1 0 1 0
Öz Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1 0 0 0
Postmodern Roman 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar 1 0 0 0
Tarih-1 10 1 4 10
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Millî Mücadele  (I. Dünya Savaşı ve Sonuçları) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Türk İnkılabı (İnkılaplar) 1 0 1 0
Coğrafya-1 6 5 1 83
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100

Sosyal-2 46 7 6 15

Tarih-2 11 1 3 9
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İlk Türk- İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri 2 0 0 0
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Millî Mücadele  (Hazırlık Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele  (Muharebeler) 1 0 0 0
Türk İnkılabı (İlkeler) 1 1 0 100
Coğrafya-2 11 6 3 55
Ülkelerin Gelişmişilik Ölçütleri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Ekosistemlerin Unsurları 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 1 0 100
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar 1 0 1 0
Felsefe 6 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir 1 0 0 0
Bellek türlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe Grubu 6 0 0 0
Kişilik konusundaki kuramları tanır 1 0 0 0
Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir 1 0 0 0
Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır 1 0 0 0
Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0
Kur'ana Göre Hz. Muhammed (s.a.v) 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Yahudilik ve Hristiyanlık 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir 1 0 0 0
Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır 1 0 0 0

Matematik 40 6 3 15

Matematik-2 40 6 3 15
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 0 0
İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Parabol 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Logaritma 1 0 0 0
İntegral 4 0 0 0
Limit - Süreklilik 1 0 0 0
Türev 4 0 1 0
Türev (maksimum- minimum problemleri) 1 1 0 100
Diziler 1 0 0 0
Trıigonometri 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çember Analitiği 1 0 0 0
Çember 1 0 0 0
Katı Cisim (Silindir) 1 0 0 0
Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı 1 0 0 0
Analitik Geometri 2 0 0 0
Çemberde Açılar 1 0 0 0
Dönüşümler 1 0 0 0
Daire 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
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