
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kahramanmaraş TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM PROJE İMAM HATİP LİSESİ 21-22 Aday Yayınları TYT Deneme-2 7917 727 145 104

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 20.54 13.19 17.24 10.39 4.74 9.20 14.59 6.19 13.04 4.77 3.16 3.98 50.29 27.28 43.47 239.631

İl Ortalaması 23.43 12.72 20.25 12.15 4.37 11.06 17.31 5.57 15.92 5.33 2.95 4.59 58.22 25.61 51.81 267.523
Okul Ortalaması 25.14 12.00 22.14 13.48 3.75 12.54 20.34 6.51 18.71 5.13 3.75 4.20 64.10 26.01 57.59 286.985

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 22 - SEFANURL * YİĞİT * 0 / 0 35 5 33.75 17 2 16.50 32 5 30.75 17 1 16.75 101.00 13.00 97.75 424.017 239 30 1 1
2 43 - KEVSER** * GÜNEŞ * 12 / B 34 6 32.50 18 2 17.50 32 8 30.00 17 3 16.25 101.00 19.00 96.25 418.587 289 39 2 2
3 55 - EBRAR **R* SAYGILI 10 / 0 29 11 26.25 18 2 17.50 31 9 28.75 16 3 15.25 94.00 25.00 87.75 390.823 538 64 3 3
4 3 - HÜSNE NUR* KURT * * 12 / B 27 13 23.75 15 3 14.25 35 5 33.75 10 8 8.00 87.00 29.00 79.75 366.423 823 90 4 4
5 187 - ŞULE Z ORÇAN 11 / B 29 10 26.50 18 2 17.50 26 5 24.75 12 5 10.75 85.00 22.00 79.50 361.023 877 97 5 5
6 94 - NİDANURF * İLERİ 12 / A 27 12 24.00 14 3 13.25 30 5 28.75 12 3 11.25 83.00 23.00 77.25 356.920 936 105 7 6
7 0 - İZZETTİN * 12 / A 23 17 18.75 18 2 17.50 32 8 30.00 12 7 10.25 85.00 34.00 76.50 354.472 974 109 8 7
8 0 - MERYEM* * ORÇAN * A 12 / B 30 10 27.50 18 1 17.75 22 12 19.00 14 5 12.75 84.00 28.00 77.00 350.510 1018 113 9 8
9 26 - EMİNE ** * AK * 12 / B 30 8 28.00 10 2 9.50 25 6 23.50 14 2 13.50 79.00 18.00 74.50 346.440 1096 124 10 9

10 8 - FATMAGÜL GÜNEŞ * Y 12 / A 30 10 27.50 13 3 12.25 25 5 23.75 11 2 10.50 79.00 20.00 74.00 343.663 1143 126 11 10
11 0 - FATİH * TŞKRN * * 0 / 0 27 10 24.50 12 5 10.75 33 3 32.25 5 5 3.75 77.00 23.00 71.25 337.760 1234 131 12 11
12 116 - RÜVEYDA* * KİLİNÇS 0 / * 32 7 30.25 14 0 14.00 23 4 22.00 8 6 6.50 77.00 17.00 72.75 337.130 1245 133 13 12
13 1 - GÜLÇİN*R * B*E 0 / 0 27 10 24.50 14 2 13.50 29 7 27.25 8 7 6.25 78.00 26.00 71.50 336.217 1256 136 14 13
14 48 - CENN* *KÖSEKÖSE * 12 / C 35 4 34.00 18 2 17.50 20 4 19.00 3 0 3.00 76.00 10.00 73.50 336.135 1261 138 15 14
15 83 - NİSA SÜTG* SÜT * 12 / B 28 11 25.25 12 4 11.00 30 8 28.00 8 9 5.75 78.00 32.00 70.00 332.043 1311 143 16 15
16 6 - ILGIN *J * RESİM *AB* 12 / J 27 12 24.00 11 6 9.50 28 5 26.75 11 6 9.50 77.00 29.00 69.75 332.010 1312 144 17 16
17 215 - ALİ KUNCAN 11 / A 22 15 18.25 15 3 14.25 28 9 25.75 12 2 11.50 77.00 29.00 69.75 331.608 1316 146 18 17
18 0 - MUSTAFAD * YILMAZ* 12 / A 26 12 23.00 16 3 15.25 27 5 25.75 7 5 5.75 76.00 25.00 69.75 329.485 1357 151 20 18
19 131 - OSMAN ESAT BAĞCI 11 / A 23 14 19.50 16 4 15.00 27 8 25.00 10 3 9.25 76.00 29.00 68.75 327.163 1400 160 21 19
20 0 - SENA * * **M*K 12 / B 26 13 22.75 17 1 16.75 29 6 27.50 4 14 0.50 76.00 34.00 67.50 321.433 1488 169 23 20
21 7 - FATİH ** * GÜLSEVER * 12 / C 28 10 25.50 18 1 17.75 24 7 22.25 3 2 2.50 73.00 20.00 68.00 320.548 1496 170 24 21
22 14 - ELİF BETÜL KÖKCÜ * * 12 / B 29 11 26.25 14 5 12.75 24 7 22.25 8 9 5.75 75.00 32.00 67.00 319.095 1523 173 25 22
23 180 - BERAT TAŞ 11 / A 25 11 22.25 12 8 10.00 32 8 30.00 5 7 3.25 74.00 34.00 65.50 318.308 1538 177 26 23
24 19 - TÜLAY * M* ERDOĞAN 12 / B 32 8 30.00 15 2 14.50 21 9 18.75 6 7 4.25 74.00 26.00 67.50 317.918 1548 180 28 24
25 212 - İSMAİL KILILI 11 / A 25 11 22.25 12 8 10.00 29 8 27.00 7 6 5.50 73.00 33.00 64.75 315.000 1609 185 29 25
26 77 - NİSA *J * ORÇAN * 12 / D 31 9 28.75 15 4 14.00 26 9 23.75 0 2 -0.50 72.00 24.00 66.00 314.500 1617 187 31 26
27 0 - HÜLYA * * 12 / A 22 9 19.75 14 2 13.50 22 8 20.00 13 4 12.00 71.00 23.00 65.25 314.400 1620 188 32 27
28 22 - SELİN YARENPOLAT *B Ç 12 / D 33 7 31.25 14 2 13.50 20 8 18.00 4 1 3.75 71.00 18.00 66.50 314.277 1625 189 33 28
29 0 - ENES BAZ * ***O* 0 / 0 31 9 28.75 17 3 16.25 23 7 21.25 0 1 -0.25 71.00 20.00 66.00 312.890 1645 192 34 29
30 195 - GİZEM * İŞAL 11 / B 20 9 17.75 9 4 8.00 30 5 28.75 10 6 8.50 69.00 24.00 63.00 311.790 1661 195 35 30
31 137 - MUHARREM** DEMİRP*S * 11 / C 24 15 20.25 18 2 17.50 27 5 25.75 1 1 0.75 70.00 23.00 64.25 310.218 1693 198 37 31
32 39 - TUBA GÜL * * 12 / B 27 9 24.75 14 4 13.00 23 2 22.50 6 9 3.75 70.00 24.00 64.00 309.092 1725 201 39 32
33 171 - ÖKKEŞ KÜMPERLİ 11 / A 27 8 25.00 10 5 8.75 27 6 25.50 5 6 3.50 69.00 25.00 62.75 307.287 1755 203 40 33
34 109 - F Z E H R AYAVUZ 11 / C 30 8 28.00 17 0 17.00 22 8 20.00 0 2 -0.50 69.00 18.00 64.50 307.285 1757 205 42 34
35 204 - MİSLİNA DEMİRDÖĞEN 11 / B 31 8 29.00 11 3 10.25 22 8 20.00 6 7 4.25 70.00 26.00 63.50 306.550 1769 211 44 35
36 121 - TUBA NUR * ÇAKMAK*B 12 / B 24 15 20.25 13 5 11.75 24 6 22.50 10 8 8.00 71.00 34.00 62.50 306.007 1778 214 46 36
37 110 - DİLEK * * CANİK * 12 / A 28 11 25.25 8 1 7.75 26 3 25.25 5 5 3.75 67.00 20.00 62.00 304.985 1797 217 47 37
38 123 - KENAN YILDIZ 11 / A 23 16 19.00 12 5 10.75 29 4 28.00 5 5 3.75 69.00 30.00 61.50 304.680 1805 219 48 38
39 11 - SARE * K ALBENİ* 12 / C 32 7 30.25 11 5 9.75 22 4 21.00 2 1 1.75 67.00 17.00 62.75 303.955 1820 222 50 39
40 4 - MERT *U * ÖZEN *GG* 12 / C 31 9 28.75 15 5 13.75 21 2 20.50 0 0 0.00 67.00 16.00 63.00 303.398 1837 223 51 40
41 18 - İREM SULTANKALKAN* B 12 / D 27 12 24.00 13 5 11.75 26 7 24.25 1 0 1.00 67.00 24.00 61.00 299.863 1909 232 52 41
42 221 - HATİCE ASLAN C 11 / B 28 11 25.25 13 3 12.25 23 7 21.25 4 6 2.50 68.00 27.00 61.25 299.378 1913 234 53 42
43 4 - EMİR * * KAN * 12 / C 28 7 26.25 15 3 14.25 22 4 21.00 0 0 0.00 65.00 14.00 61.50 298.923 1926 237 55 43
44 0 - SAFA ** * KSL Ç *A * 12 / Ç 28 6 26.50 17 3 16.25 19 3 18.25 1 1 0.75 65.00 13.00 61.75 298.155 1949 240 56 44
45 208 - ZEHRA DAŞKIRAN 11 / B 27 12 24.00 11 3 10.25 21 9 18.75 8 2 7.50 67.00 26.00 60.50 297.543 1960 242 57 45
46 172 - ZELİHA İŞAL C 11 / C 24 16 20.00 13 7 11.25 27 8 25.00 5 6 3.50 69.00 37.00 59.75 297.302 1971 244 59 46
47 0 - SABRİ * * SABRİ * 12 / A 25 12 22.00 10 3 9.25 25 4 24.00 6 7 4.25 66.00 26.00 59.50 296.420 1994 248 61 47
48 10 - HÜSNANUR * ÇİÇEK * 12 / D 31 8 29.00 12 5 10.75 19 2 18.50 2 1 1.75 64.00 16.00 60.00 293.760 2064 257 62 48
49 222 - AYŞE G*L * CANKATAN 11 / C 29 9 26.75 17 2 16.50 13 4 12.00 7 6 5.50 66.00 21.00 60.75 293.025 2080 258 63 49
50 27 - RABİA *NM* BABUÇÇU * 12 / D 29 10 26.50 18 2 17.50 16 4 15.00 1 0 1.00 64.00 16.00 60.00 290.725 2133 264 65 50
51 56 - ÖZLEM * BOZDAĞ* * 12 / C 28 11 25.25 18 2 17.50 18 5 16.75 0 0 0.00 64.00 18.00 59.50 289.820 2154 269 66 51
52 764567 - ZYNP SO * GL B 12 / B 28 8 26.00 9 5 7.75 16 4 15.00 11 6 9.50 64.00 23.00 58.25 289.278 2161 271 67 52
53 0 - A EREN** * DEMİR * 0 / 0 15 6 13.50 13 5 11.75 25 12 22.00 11 7 9.25 64.00 30.00 56.50 287.315 2206 276 68 53
54 211 - GÖNÜL SOLMAZB 11 / B 24 9 21.75 14 2 13.50 16 3 15.25 9 6 7.50 63.00 20.00 58.00 287.305 2207 277 69 54
55 102 - RABİYE**** YİĞİT *BZ* 12 / D 24 13 20.75 15 3 14.25 25 10 22.50 0 0 0.00 64.00 26.00 57.50 287.233 2211 280 71 55
56 210 - GAMZE ÇİÇEK 11 / C 24 9 21.75 16 3 15.25 22 5 20.75 0 2 -0.50 62.00 19.00 57.25 285.147 2252 283 72 56
57 46 - KÜBRA *Ğ * KAYAALP*H* 12 / C 33 5 31.75 18 1 17.75 6 1 5.75 4 1 3.75 61.00 8.00 59.00 283.155 2307 291 74 57
58 223 - NUR SENA KOÇ * 11 / B 25 15 21.25 12 4 11.00 22 7 20.25 4 2 3.50 63.00 28.00 56.00 282.800 2314 292 75 58
59 108 - RUMEYSA E* GÜL ** *Y 12 / B 21 12 18.00 12 3 11.25 23 4 22.00 5 3 4.25 61.00 22.00 55.50 282.480 2331 294 77 59
60 0 - HABİBE DOĞRU H 11 / B 23 16 19.00 14 4 13.00 18 10 15.50 10 5 8.75 65.00 35.00 56.25 282.447 2337 295 78 60
61 444 - RASİM *İE* KIZILASLAN 11 / C 24 15 20.25 18 2 17.50 19 4 18.00 1 1 0.75 62.00 22.00 56.50 281.387 2362 300 80 61
62 193 - NAZ 11 / B 25 10 22.50 13 5 11.75 18 6 16.50 6 5 4.75 62.00 26.00 55.50 279.410 2415 307 82 62
63 157 - HACER E ARSLAN 11 / C 23 11 20.25 16 3 15.25 21 5 19.75 0 0 0.00 60.00 19.00 55.25 278.462 2441 311 84 63
64 85 - HATİCE** * KRKZ * 12 / B 19 16 15.00 13 5 11.75 24 12 21.00 7 6 5.50 63.00 39.00 53.25 275.218 2534 318 86 64
65 155 - TURGAY ERGÜVEN 11 / A 20 16 16.00 12 5 10.75 26 7 24.25 3 5 1.75 61.00 33.00 52.75 274.330 2561 323 87 65
66 198 - MEHMET SOYLU 11 / C 27 9 24.75 13 5 11.75 19 6 17.50 0 0 0.00 59.00 20.00 54.00 273.618 2579 325 89 66
67 105 - LEYLA ** * * 12 / D 30 9 27.75 17 2 16.50 12 4 11.00 0 1 -0.25 59.00 16.00 55.00 272.377 2611 327 91 67
68 20 - KİFAYETP * AKSU İ 12 / B 26 14 22.50 10 6 8.50 18 13 14.75 8 5 6.75 62.00 38.00 52.50 270.033 2677 338 92 68
69 0 - EDANUR**** GÜ *A A 0 / * 28 10 25.50 15 3 14.25 15 8 13.00 0 0 0.00 58.00 21.00 52.75 266.808 2755 344 93 69
70 57 - ELİF * * KÖSE * 12 / B 21 19 16.25 7 4 6.00 23 6 21.50 8 7 6.25 59.00 36.00 50.00 266.197 2783 347 94 70
71 184 - ELİFE * * KALLİ *C * 11 / C 24 13 20.75 14 4 13.00 19 6 17.50 0 0 0.00 57.00 23.00 51.25 264.845 2817 350 95 71
72 218 - EBRAR AÇIKGÖZ 11 / B 24 14 20.50 10 4 9.00 21 7 19.25 3 5 1.75 58.00 30.00 50.50 264.558 2826 352 97 72
73 194 - FATMA ZEHRAPAKKANE 11 / C 22 18 17.50 13 5 11.75 20 6 18.50 3 2 2.50 58.00 31.00 50.25 263.298 2857 357 99 73
74 124 - SENA * * AKILLIB 0 / S 26 11 23.25 14 3 13.25 13 4 12.00 4 6 2.50 57.00 24.00 51.00 261.718 2898 361 101 74
75 54 - ELİFE M*** TATLI * B 12 / D 27 12 24.00 15 5 13.75 16 14 12.50 1 2 0.50 59.00 33.00 50.75 260.467 2937 362 102 75
76 68 - NİSA * * DUT * 12 / B 22 5 20.75 8 2 7.50 17 6 15.50 6 2 5.50 53.00 15.00 49.25 259.935 2954 364 103 76
77 138 - SEMANUR KARABIYIK 11 / C 26 13 22.75 13 5 11.75 18 10 15.50 0 0 0.00 57.00 28.00 50.00 259.897 2956 365 104 77
78 33 - ELİF * KAYA * 12 / C 26 12 23.00 16 3 15.25 11 2 10.50 2 1 1.75 55.00 18.00 50.50 258.795 2993 370 106 78



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI
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Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 20.54 13.19 17.24 10.39 4.74 9.20 14.59 6.19 13.04 4.77 3.16 3.98 50.29 27.28 43.47 239.631

İl Ortalaması 23.43 12.72 20.25 12.15 4.37 11.06 17.31 5.57 15.92 5.33 2.95 4.59 58.22 25.61 51.81 267.523
Okul Ortalaması 25.14 12.00 22.14 13.48 3.75 12.54 20.34 6.51 18.71 5.13 3.75 4.20 64.10 26.01 57.59 286.985

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 178 - ZELİHAZ ÇETİN 11 / B 23 16 19.00 11 5 9.75 16 7 14.25 8 8 6.00 58.00 36.00 49.00 258.353 3008 373 107 79
80 38 - CANSU *S **A* 12 / C 29 9 26.75 16 2 15.50 9 6 7.50 2 4 1.00 56.00 21.00 50.75 257.550 3036 376 109 80
81 53 - ESMANUR* * KURU * * 0 / H 29 9 26.75 17 2 16.50 8 4 7.00 1 2 0.50 55.00 17.00 50.75 256.975 3052 380 110 81
82 0 - ABDULLAH GÖZÜAÇIK 11 / A 15 24 9.00 9 7 7.25 23 6 21.50 9 2 8.50 56.00 39.00 46.25 255.073 3116 386 111 82
83 175 - YAŞAR TURANAKI 11 / A 15 24 9.00 11 6 9.50 21 7 19.25 9 2 8.50 56.00 39.00 46.25 253.520 3160 393 113 83
84 92 - MÜCELLA*H* ÇAM * 12 / D 26 10 23.50 17 2 16.50 10 5 8.75 0 0 0.00 53.00 17.00 48.75 251.535 3210 398 115 84
85 112 - ESRA **** GEDİK *A 12 / D 22 16 18.00 13 7 11.25 18 8 16.00 2 3 1.25 55.00 34.00 46.50 249.690 3270 410 116 85
86 169 - ZEYNEPAYLÖVKAMALAK 11 / B 23 11 20.25 9 2 8.50 16 7 14.25 4 3 3.25 52.00 23.00 46.25 248.893 3291 411 117 86
87 0 - KAYLA 11 / 0 21 18 16.50 12 3 11.25 14 12 11.00 9 8 7.00 56.00 41.00 45.75 246.447 3364 417 119 87
88 99 - SULTAN*S * TAŞDEMİR 12 / A 24 16 20.00 13 2 12.50 11 5 9.75 4 1 3.75 52.00 24.00 46.00 245.233 3402 423 121 88
89 51 - SILA G** * GÜL **Z* 12 / D 26 13 22.75 14 4 13.00 12 6 10.50 0 0 0.00 52.00 23.00 46.25 245.085 3407 425 122 89
90 190 - GÜLLÜ UMUTLU* 11 / B 18 17 13.75 7 6 5.50 23 8 21.00 4 4 3.00 52.00 35.00 43.25 243.630 3451 430 123 90
91 13 - SAADET**** IŞIK A 12 / D 19 21 13.75 14 5 12.75 17 11 14.25 5 5 3.75 55.00 42.00 44.50 243.105 3470 434 125 91
92 111 - ELİF **** TEKELEK*B* 12 / D 20 18 15.50 17 3 16.25 10 3 9.25 4 6 2.50 51.00 30.00 43.50 236.243 3696 455 126 92
93 69 - EMİNE *ZS* BLDRCN**** 0 / M 22 14 18.50 13 7 11.25 11 8 9.00 4 1 3.75 50.00 30.00 42.50 233.945 3780 464 127 93
94 151 - ALİ E YILMAZE 11 / C 27 12 24.00 14 6 12.50 8 9 5.75 0 1 -0.25 49.00 28.00 42.00 228.952 3939 479 128 94
95 52 - HÜSNE * * KARAKUŞ H 12 / C 25 10 22.50 15 4 14.00 5 4 4.00 0 0 0.00 45.00 18.00 40.50 223.150 4143 497 130 95
96 25 - GÜLİZAR* * GÖKCEREN * 0 / 0 24 11 21.25 12 7 10.25 9 4 8.00 0 0 0.00 45.00 22.00 39.50 222.743 4161 501 131 96
97 64 - HAFİZE**Ö* ÇÖMEZ *AF 12 / D 20 17 15.75 13 6 11.50 13 8 11.00 1 2 0.50 47.00 33.00 38.75 222.165 4179 502 132 97
98 129 - MEHMET TOY 0 / 0 14 19 9.25 7 2 6.50 21 11 18.25 3 4 2.00 45.00 36.00 36.00 218.810 4294 514 133 98
99 154 - SUDE NAZ AVCU P* 11 / B 20 12 17.00 9 3 8.25 9 6 7.50 4 6 2.50 42.00 27.00 35.25 210.203 4586 534 135 99

100 192 - MUSTAFA OKUMUŞ 11 / A 19 15 15.25 6 6 4.50 11 9 8.75 3 1 2.75 39.00 31.00 31.25 198.868 5012 565 137 100
101 219 - BEYZA KARSU 11 / B 15 23 9.25 11 6 9.50 11 11 8.25 3 5 1.75 40.00 45.00 28.75 189.827 5354 606 139 101
102 74 - İLAYDA* * KOÇ H * 12 / C 20 20 15.00 11 5 9.75 4 3 3.25 0 0 0.00 35.00 28.00 28.00 183.933 5560 623 141 102
103 159 - CENNET KAPLANÇ 11 / B 3 4 2.00 9 9 6.75 11 8 9.00 6 10 3.50 29.00 31.00 21.25 167.628 6122 657 142 103
104 173 - RUMEYSA DEMİR Ç 11 / B 15 25 8.75 12 8 10.00 4 11 1.25 1 18 -3.50 32.00 62.00 16.50 145.410 6803 699 144 104


