
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ MERKEZYedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT) 61 1299 1584 42361

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,05 11,65 21,14 2,66 1,67 2,24 2,22 1,16 1,93 2,61 1,31 2,29 3,55 0,91 3,33 0,00 0,00 0,00 14,26 4,08 13,24 2,20 2,48 1,58 2,05 1,62 1,64 1,67 2,20 1,12 55,27 27,08 48,51 259,530

Okul Ortalaması 26,56 10,82 23,85 2,97 1,59 2,57 2,33 0,98 2,08 3,15 1,11 2,87 4,38 0,41 4,27 0,00 0,00 0,00 10,56 3,25 9,75 1,18 1,95 0,70 1,13 1,31 0,80 1,00 2,02 0,50 53,26 23,44 47,39 254,030

KATILIMLAR

1 0 İZZETTİN 12A 27 13 23,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 18 1 17,75 4 3 3,25 3 3 2,25 2 4 1,00 72 25 65,75 317,990 9787

2 0 SEFANUR YİĞİT 12A 34 5 32,75 5 0 5,00 2 3 1,25 1 0 1,00 4 0 4,00 15 5 13,75 3 2 2,50 4 2 3,50 2 2 1,50 70 19 65,25 313,415 10367

3 2 LMNN 12C 29 7 27,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 22 3 21,25 66 15 62,25 310,360 10774

4 7 FATİH GÜLSEVER 12C 30 10 27,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 21 4 20,00 66 19 61,25 306,438 11322

5 55 EBRAR SAYGILI 12B 26 13 22,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 15 1 14,75 3 4 2,00 4 2 3,50 3 3 2,25 68 25 61,75 303,170 11834

6 0 FATİH TŞKRN 12A 27 11 24,25 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 20 3 19,25 2 2 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 65 21 59,75 300,525 12193

7 22 YAREN POLAT 12D 34 5 32,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 2 8,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 62 12 59,00 291,463 13560

8 12 EMİR KAN 12C 31 6 29,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 15 2 14,50 1 0 1,00 60 13 56,75 288,533 13996

9 48 CENNET KÖSE 12C 30 7 28,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 12 3 11,25 0 1 -0,25 60 13 56,75 287,125 14222

10 3 HÜSNE NUR KURT 12B 26 13 22,75 1 4 0,00 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 20 4 19,00 1 5 -0,25 3 3 2,25 2 4 1,00 64 34 55,50 286,818 14260

11 43 KEVSER GÜNEŞ 12B 31 9 28,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 15 7 13,25 0 7 -1,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 64 37 54,75 281,660 15059

12 66 F ZEHRA KEKLİK 12B 26 11 23,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 17 6 15,50 2 4 1,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 61 29 53,75 278,935 15493

13 65 NİSANUR ALTUN 12B 32 7 30,25 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 12 1 11,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 58 16 54,00 278,338 15578

14 6 ILGIN RESİM 12B 28 10 25,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 18 2 17,50 1 4 0,00 2 2 1,50 1 4 0,00 60 28 53,00 278,235 15596

15 94 NİDANUR İLERİ 12A 27 10 24,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 12 2 11,50 5 2 4,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 60 22 54,50 277,990 15640

16 0 ENES BAZ 12C 30 8 28,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 13 4 12,00 1 0 1,00 58 18 53,50 276,775 15829

17 114 GÜLÇİN AKTOP 12A 29 10 26,50 1 3 0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 18 3 17,25 1 4 0,00 3 3 2,25 2 4 1,00 61 33 52,75 276,753 15835

18 29 MUSTAFA YILMAZ 12A 27 10 24,50 5 0 5,00 1 0 1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 11 1 10,75 2 3 1,25 1 0 1,00 2 1 1,75 57 17 52,75 273,003 16466

19 108 RUMEYSA GÜL 12B 25 8 23,00 3 1 2,75 2 0 2,00 1 0 1,00 3 0 3,00 17 3 16,25 3 2 2,50 54 14 50,50 269,355 17043

20 77 NİSA ORÇAN 12D 26 12 23,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 14 4 13,00 0 1 -0,25 56 21 50,75 269,108 17097

21 0 EDANUR GUNEŞ 12D 33 5 31,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 7 5 5,75 55 14 51,50 266,948 17467

22 18 İREM SULTAN KALKAN 12D 27 13 23,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 12 5 10,75 55 22 49,50 263,728 18055

23 87 FATMAGÜL GÜNEŞ 12A 31 9 28,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 12 4 11,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 5 -0,25 56 27 49,25 262,605 18267

24 121 TUBA NUR ÇAKMAK 12B 26 12 23,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 7 4 6,00 3 4 2,00 3 3 2,25 3 3 2,25 58 30 50,50 262,495 18275

25 116 RÜVEYDA KILINÇ 12A 29 8 27,00 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 8 7 6,25 1 0 1,00 1 1 0,75 2 3 1,25 55 21 49,75 261,008 18514

26 83 NİSA SÜT 12B 28 10 25,50 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 12 5 10,75 2 1 1,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 56 29 48,75 260,323 18637

27 105 LEYLA KURT 12D 27 10 24,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 9 0 9,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 52 15 48,25 258,488 18975

28 27 RABİA BABUÇÇU 12D 30 7 28,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 2 3,50 1 0 1,00 52 12 49,00 257,558 19119

29 0 SENA AKBULUT  K 12B 24 15 20,25 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 15 6 13,50 0 6 -1,50 3 3 2,25 1 4 0,00 56 39 46,25 254,800 19628
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ MERKEZYedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT) 61 1299 1584 42361

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,05 11,65 21,14 2,66 1,67 2,24 2,22 1,16 1,93 2,61 1,31 2,29 3,55 0,91 3,33 0,00 0,00 0,00 14,26 4,08 13,24 2,20 2,48 1,58 2,05 1,62 1,64 1,67 2,20 1,12 55,27 27,08 48,51 259,530

Okul Ortalaması 26,56 10,82 23,85 2,97 1,59 2,57 2,33 0,98 2,08 3,15 1,11 2,87 4,38 0,41 4,27 0,00 0,00 0,00 10,56 3,25 9,75 1,18 1,95 0,70 1,13 1,31 0,80 1,00 2,02 0,50 53,26 23,44 47,39 254,030

KATILIMLAR

30 0 SARE ALBENİ 12C 27 10 24,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 12 4 11,00 0 1 -0,25 51 19 46,25 253,468 19870

31 10 HÜSNANUR ÇİÇEK 12D 29 8 27,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 6 0 6,00 0 1 -0,25 50 12 47,00 252,950 19957

32 68 NİSA DUT 12B 31 6 29,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 8 2 7,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 51 17 46,75 252,233 20095

33 39 TUBA GÜL 12B 29 7 27,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 8 3 7,25 0 4 -1,00 50 15 46,25 251,440 20246

34 26 EMİNE AK 12B 28 8 26,00 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 7 6 5,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 53 24 47,00 250,900 20345

35 0 SABRİ 12A 24 10 21,50 3 2 2,50 1 0 1,00 4 0 4,00 14 2 13,50 3 2 2,50 1 5 -0,25 0 3 -0,75 50 24 44,00 247,305 21016

36 14 ELİF BETÜL KÖKCÜ 12B 27 13 23,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 11 7 9,25 2 4 1,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 53 37 43,75 244,290 21640

37 102 RABİYE YİĞİT 12D 27 9 24,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 48 16 44,00 243,433 21795

38 110 DİLEK CANİK 12A 27 10 24,50 2 1 1,75 14 1 13,75 1 2 0,50 2 2 1,50 1 3 0,25 47 19 42,25 241,468 22159

39 38 CANSU 12C 25 12 22,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 2 4,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 48 18 43,50 240,915 22256

40 78 NAZLI ÇAĞLAYAN 12D 27 13 23,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 1 1 0,75 48 18 43,50 240,478 22345

41 33 ELİF KAYA 12C 24 10 21,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 47 13 43,75 239,643 22522

42 85 HATİCE KARAKIZ 12B 23 13 19,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 10 2 9,50 2 4 1,00 1 1 0,75 1 3 0,25 49 27 42,25 239,395 22573

43 56 ÖZLEM BOZDAĞ 12C 26 12 23,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 6 4 5,00 1 0 1,00 48 21 42,75 238,598 22719

44 0 AHMET EREN DMR 12A 18 12 15,00 2 0 2,00 3 2 2,50 3 1 2,75 13 7 11,25 4 3 3,25 3 3 2,25 3 1 2,75 49 29 41,75 237,258 22980

45 0 TÜLAYERDOĞAN 12B 25 13 21,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 11 5 9,75 3 3 2,25 0 5 -1,25 0 4 -1,00 49 36 40,00 232,773 23899

46 112 ESRA GEDİK 12D 23 12 20,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 10 4 9,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 46 25 39,75 231,848 24044

47 111 ELİF TEKELEK 12D 27 13 23,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 47 26 40,50 230,148 24393

48 51 SILA GÜL 12D 25 10 22,50 4 0 4,00 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 44 15 40,25 229,968 24420

49 59 TUĞÇE 12C 26 12 23,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 2 3,50 1 1 0,75 1 0 1,00 45 19 40,25 229,523 24518

50 74 İLAYDA KOÇ 12C 25 14 21,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 2 3,50 1 1 0,75 45 20 40,00 229,075 24620

51 13 SAADET 12D 26 14 22,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 3 4,25 2 4 1,00 1 1 0,75 47 29 39,75 228,363 24767

52 57 ELİF KÖSE 12B 22 14 18,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 13 5 11,75 0 5 -1,25 3 1 2,75 1 4 0,00 46 35 37,25 224,808 25513

53 46 KÜBRA KAYAALP 12C 23 15 19,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 0 2,00 1 1 0,75 43 19 38,25 222,730 25971

54 92 MÜCELLA ÇAM 12D 22 15 18,25 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 6 1 5,75 42 20 37,00 221,078 26319

55 53 ESMANUR KURU 12C 27 13 23,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 4 0,00 1 1 0,75 1 5 -0,25 44 29 36,75 216,640 27165

56 124 SENA AKILLI 12A 23 13 19,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 6 3,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 44 32 36,00 216,183 27265

57 20 KİFAYET AKSU 12B 23 17 18,75 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 9 6 7,50 2 5 0,75 1 4 0,00 1 4 0,00 44 43 33,25 209,785 28611

58 0 HÜLYA T 12A 20 14 16,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 9 6 7,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 40 33 31,75 205,503 29480
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ MERKEZYedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT) 61 1299 1584 42361

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,05 11,65 21,14 2,66 1,67 2,24 2,22 1,16 1,93 2,61 1,31 2,29 3,55 0,91 3,33 0,00 0,00 0,00 14,26 4,08 13,24 2,20 2,48 1,58 2,05 1,62 1,64 1,67 2,20 1,12 55,27 27,08 48,51 259,530

Okul Ortalaması 26,56 10,82 23,85 2,97 1,59 2,57 2,33 0,98 2,08 3,15 1,11 2,87 4,38 0,41 4,27 0,00 0,00 0,00 10,56 3,25 9,75 1,18 1,95 0,70 1,13 1,31 0,80 1,00 2,02 0,50 53,26 23,44 47,39 254,030

KATILIMLAR

59 0 GÖKCEREN GÜLİZAR 12D 21 11 18,25 2 1 1,75 2 0 2,00 2 3 1,25 5 0 5,00 3 1 2,75 35 16 31,00 200,138 30585

60 99 SULTAN TAŞDEMİR 12A 21 15 17,25 3 1 2,75 8 3 7,25 1 2 0,50 1 0 1,00 34 21 28,75 195,065 31606

61 52 HÜSNE KARAKUŞ 12C 19 18 14,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 1 0 1,00 1 1 0,75 33 25 26,75 184,653 33521



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EREN DMR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,258 259,530 11 44 119 255 22980

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 23,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,59 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,23 2,08 1,93

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,95 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,79 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 9,55 11,80 9,79

Matematik-1 40 13 7 11,25 28 11,73 9,75 13,24

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,52 0,70 1,58

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,18 0,80 1,64

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,86 0,50 1,12

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 3,55 1,99 4,33

Toplam: 120 49 29 41,75 35 48,16 46,87 46,31

TYT Türkçe BCCecDad a  ACdBEDecACDBdcCCDCabD       

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal D C  DACba     DC Ad     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik EdaADEeDdD Bd C dCcD AB  A              

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen DCEbacED eDDecCB A a

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 12 45

Türkçe 40 18 12 45
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Parçada Yardımcı Fikir 6 4 1 67
Parçada Ana Fikir 8 4 3 50
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 0 0 0
Paragrafta Ana Fikir 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 8 3 32

Tarih-1 5 2 0 40
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 3 2 60
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
Felsefe 5 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 7 33

Matematik-1 40 13 7 33
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem çözme 1 0 1 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 2 1 67
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
Köklü  İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfade 1 0 1 0
Temel Kavramlar 2 1 1 50
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 1 0 100
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 0 33
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 7 50

Fizik 7 4 3 57
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İş, Enerji 1 1 0 100
Sıvı ve gaz basıncı 1 1 0 100
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Termodinamik 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kimya 7 3 3 43
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Hazır gıda katkı maddeleri 1 1 0 100
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 1 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 3 1 50
Canlıların sınıflandırılması 1 1 0 100
Hücre organelleri 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEK CANİK 110 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,468 259,530 10 38 107 234 22159

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 23,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,59 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,23 2,08 1,93

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,95 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,79 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 9,55 11,80 9,79

Matematik-1 40 14 1 13,75 34 11,73 9,75 13,24

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,52 0,70 1,58

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,18 0,80 1,64

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,86 0,50 1,12

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 3,55 1,99 4,33

Toplam: 120 47 19 42,25 35 48,16 46,87 46,31

TYT Türkçe  eaEBdCAeCEb EeDACCBaBCa EBDcDCDCCEdBDCA

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal                c  BA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik      DdD ED        AEDBAADECB           

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen   b Ec DA  da  Be ac

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 10 68

Türkçe 40 27 10 68
Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 6 0 100
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 2 1 8

Tarih-1 5 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 0 0 0
Nüfusun Özellikleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 1 35

Matematik-1 40 14 1 35
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 1 0
Köklü  İfadeler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 0 33
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 1 0 100
Denklem kurma ve Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 1 1 0 100
Karışım problemi 1 1 0 100
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 7 20

Fizik 7 1 2 14
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 1 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 2 2 29
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 1 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 3 17
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH TŞKRN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,525 259,530 3 6 38 90 12193

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 23,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,59 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,23 2,08 1,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,95 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,55 11,80 9,79

Matematik-1 40 20 3 19,25 48 11,73 9,75 13,24

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,52 0,70 1,58

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,18 0,80 1,64

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,86 0,50 1,12

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 3,55 1,99 4,33

Toplam: 120 65 21 59,75 50 48,16 46,87 46,31

TYT Türkçe eeaEBdCAeC  AEDDeCCcEcCdBEBDbDCDCCEdBDCA

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CDDdeDe   BDACDACDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik C cc DCD EDA CEECB A DB ADbCB   D       

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen b d E C dbD        A

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 11 68

Türkçe 40 27 11 68
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 0 1 0
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 1 2 33
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Fikir 6 6 0 100
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 3 56

Tarih-1 5 3 2 60
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 1 1 20
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Türleri 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 5 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 20 3 50

Matematik-1 40 20 3 50
Sayılar ve bölünebilme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 1 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 2 0 67
Denklem çözme 1 1 0 100
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 3 0 100
Orantı Problemi 1 1 0 100
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 1 0 100
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 4 20

Fizik 7 2 2 29
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 1 0 100
Kimya 7 1 2 14
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 1 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 1 0 100
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 0 17
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAGÜL GÜNEŞ 87 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,605 259,530 7 23 74 174 18267

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,59 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,23 2,08 1,93

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,95 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,55 11,80 9,79

Matematik-1 40 12 4 11,00 28 11,73 9,75 13,24

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,52 0,70 1,58

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,18 0,80 1,64

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,86 0,50 1,12

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 3,55 1,99 4,33

Toplam: 120 56 27 49,25 41 48,16 46,87 46,31

TYT Türkçe BeDEBdeAeCEbAEDDACCBEBCaBEBDADCDCCEeBDed

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CbDEB  a  BDee AbDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik CE   Ddb bDA  E CB A   A   Ca   D       

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen  EC c  e   c eaeeaCc

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 0 2 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 4 1 80
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 0 1 0
Nüfusun Özellikleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 2 2 40
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 4 30

Matematik-1 40 12 4 30
Sayılar ve bölünebilme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 1 0
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 2 0 67
Orantı Problemi 1 1 0 100
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 9 15

Fizik 7 2 1 29
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 1 0 100
İş, Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 0 3 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 1 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 1 5 17
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLÇİN AKTOP 114 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,753 259,530 5 17 60 141 15835

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 23,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,59 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,23 2,08 1,93

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,95 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 9,55 11,80 9,79

Matematik-1 40 18 3 17,25 43 11,73 9,75 13,24

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,52 0,70 1,58

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,18 0,80 1,64

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,86 0,50 1,12

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 3,55 1,99 4,33

Toplam: 120 61 33 52,75 44 48,16 46,87 46,31

TYT Türkçe BaCAcDEdEdCCACEBEDecACDBdEaCDCDADBE dCBb

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal Db cdcA  abeBcCDeAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik  C ADEADdDcBdECDBCED A      CE          

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen aba e ED cDDeceecACa

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 10 73

Türkçe 40 29 10 73
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Ekler 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 7 1 88
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 9 32

Tarih-1 5 1 3 20
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 1 2 20
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
Felsefe 5 2 3 40
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 3 45

Matematik-1 40 18 3 45
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem çözme 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfade 1 0 1 0
Temel Kavramlar 2 1 1 50
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Sayılar ve bölünebilme 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Denklem kurma 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 1 0 100
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 0 33
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 11 30

Fizik 7 1 4 14
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 1 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kimya 7 3 3 43
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Hazır gıda katkı maddeleri 1 1 0 100
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 1 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 2 4 33
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 1 0 100
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
HÜLYA T 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,503 259,530 13 58 178 376 29480

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 23,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,59 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,23 2,08 1,93

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,95 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,79 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,55 11,80 9,79

Matematik-1 40 9 6 7,50 19 11,73 9,75 13,24

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,52 0,70 1,58

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,18 0,80 1,64

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,86 0,50 1,12

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 3,55 1,99 4,33

Toplam: 120 40 33 31,75 26 48,16 46,87 46,31

TYT Türkçe BCCeDDab    ACdBEbB dCbBeaCCDCacbBEddCB 

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DbCBEb  CdbbB CDC Ad     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik   eADE a        BCcD     A aC   e   c  D

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen  b   d    be  e  Adb

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 14 50

Türkçe 40 20 14 50
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Parçada Yardımcı Fikir 6 4 2 67
Parçada Ana Fikir 8 3 5 38
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 10 6 40

Tarih-1 5 4 1 80
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 1 2 20
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
Felsefe 5 2 2 40
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 6 23

Matematik-1 40 9 6 23
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 1 33
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 1 33
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 1 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 1 0 100

TYT Fen 20 1 7 5

Fizik 7 0 2 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Kimya 7 0 2 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 1 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 3 17
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
İZZETTİN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,990 259,530 1 1 25 62 9787

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 23,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,59 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,23 2,08 1,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,95 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 9,55 11,80 9,79

Matematik-1 40 18 1 17,75 44 11,73 9,75 13,24

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,52 0,70 1,58

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,18 0,80 1,64

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,86 0,50 1,12

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 3,55 1,99 4,33

Toplam: 120 72 25 65,75 55 48,16 46,87 46,31

TYT Türkçe BCCdaDEbEaCbACEBEDBcACDBdECCDeadDBEeeCBa

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DDCBEe CCEADBDCDCAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik EC ADEAbCD      BCEDAAB EAC             

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen DCEbecED cDeaAeeEdCa

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 13 68

Türkçe 40 27 13 68
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 5 3 63
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 18 1 72

Tarih-1 5 5 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 3 1 60
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
Felsefe 5 5 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 1 45

Matematik-1 40 18 1 45
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem çözme 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 2 0 67
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfade 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Denklem kurma 1 1 0 100
Karışım problemi 1 1 0 100
Fonksiyon 1 1 0 100
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 1 0 33
Hız Problemi 1 1 0 100
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 10 45

Fizik 7 4 3 57
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İş, Enerji 1 1 0 100
Sıvı ve gaz basıncı 1 1 0 100
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Termodinamik 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kimya 7 3 3 43
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 1 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 1 0 100
Biyoloji 6 2 4 33
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA YILMAZ 29 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,003 259,530 6 18 63 147 16466

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 23,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,59 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,23 2,08 1,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,95 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 9,55 11,80 9,79

Matematik-1 40 11 1 10,75 27 11,73 9,75 13,24

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,52 0,70 1,58

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,18 0,80 1,64

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,86 0,50 1,12

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 3,55 1,99 4,33

Toplam: 120 57 17 52,75 44 48,16 46,87 46,31

TYT Türkçe eecEBEC ed  bEDDACCBEBCdeEBDAaCDCCEeBDCA

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CDDEBD    BDbCcACDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik C bB  C  ED  CE CB A D                  

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen  bCcEc D         aCA

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 10 68

Türkçe 40 27 10 68
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 6 0 100
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 2 56

Tarih-1 5 5 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 1 0 20
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 3 2 60
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 1 28

Matematik-1 40 11 1 28
Sayılar ve bölünebilme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 1 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Denklem çözme 1 1 0 100
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 2 0 67
Orantı Problemi 1 1 0 100
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 4 25

Fizik 7 2 3 29
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 1 0
İş, Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 1 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 1 0 14
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 2 1 33
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
NİDANUR İLERİ 94 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,990 259,530 4 15 58 139 15640

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 23,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,59 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,23 2,08 1,93

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,95 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,55 11,80 9,79

Matematik-1 40 12 2 11,50 29 11,73 9,75 13,24

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,52 0,70 1,58

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,18 0,80 1,64

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,86 0,50 1,12

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 3,55 1,99 4,33

Toplam: 120 60 22 54,50 45 48,16 46,87 46,31

TYT Türkçe BCbADDEb  Ca CdBEDeeACDBdECCaCDADBEaBaBE

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal eaCeEDACCdA B  DCcAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik E  ADbADCD   E   Cc  A        E D       

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen aCEACaED dDeCA e    

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 10 68

Türkçe 40 27 10 68
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Parçada Yardımcı Fikir 6 6 0 100
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 5 48

Tarih-1 5 2 3 40
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 4 1 80
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
Felsefe 5 2 0 40
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 2 30

Matematik-1 40 12 2 30
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfade 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 1 0 100
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 1 0 100
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 1 0 100
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 5 45

Fizik 7 5 2 71
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İş, Enerji 1 1 0 100
Sıvı ve gaz basıncı 1 1 0 100
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 1 0 100
Termodinamik 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kimya 7 4 2 57
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 1 0 100
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 1 0 100
Biyoloji 6 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
RÜVEYDA KILINÇ 116 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,008 259,530 8 25 76 178 18514

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 23,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,59 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,23 2,08 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,95 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 9,55 11,80 9,79

Matematik-1 40 8 7 6,25 16 11,73 9,75 13,24

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,52 0,70 1,58

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,18 0,80 1,64

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,86 0,50 1,12

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 3,55 1,99 4,33

Toplam: 120 55 21 49,75 41 48,16 46,87 46,31

TYT Türkçe ceeEBECAeC   EDcACCBEBCBBEBDbbCDCCEeBDCA

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CbD BD E  BDbCDACDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik   a  eCb  DA  E        A  c B   D Eec c 

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen     E  D    a EdebC 

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 3 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Fikir 6 6 0 100
Parçada Ana Fikir 8 5 3 63
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 2 56

Tarih-1 5 3 1 60
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 2 0 40
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 4 1 80
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 7 20

Matematik-1 40 8 7 20
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 2 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 1 0 100
Açıortay  teoremi 1 0 1 0
Dörtgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 4 20

Fizik 7 1 0 14
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 1 1 14
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 1 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 2 3 33
Canlıların temel bileşenleri 1 1 0 100
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,305 259,530 9 35 97 215 21016

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 23,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,59 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,23 2,08 1,93

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,95 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 9,55 11,80 9,79

Matematik-1 40 14 2 13,50 34 11,73 9,75 13,24

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,52 0,70 1,58

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,18 0,80 1,64

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,86 0,50 1,12

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 3,55 1,99 4,33

Toplam: 120 50 24 44,00 37 48,16 46,87 46,31

TYT Türkçe BCCdcDEbEECb CEBEcedACDBdECCD DA  EaB  b

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DbCeED         DC AB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik EC ADE bCD Bb C BCED A                  

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen DC ba ED cbeece  c a

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 10 60

Türkçe 40 24 10 60
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 0 83
Parçada Ana Fikir 8 5 1 63
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 1 0 33
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 2 32

Tarih-1 5 3 2 60
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 1 0 20
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 0 0
Felsefe 5 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 2 35

Matematik-1 40 14 2 35
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem çözme 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfade 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 1 50
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Denklem kurma 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 1 0 100
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 10 20

Fizik 7 3 2 43
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İş, Enerji 1 1 0 100
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Termodinamik 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kimya 7 1 5 14
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 1 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 1 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 0 3 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
SEFANUR YİĞİT 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,415 259,530 2 2 28 68 10367

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 23,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,59 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,23 2,08 1,93

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,95 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,55 11,80 9,79

Matematik-1 40 15 5 13,75 34 11,73 9,75 13,24

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,52 0,70 1,58

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,18 0,80 1,64

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,86 0,50 1,12

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 3,55 1,99 4,33

Toplam: 120 70 19 65,25 54 48,16 46,87 46,31

TYT Türkçe eebEB CACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEdBDCc

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CDDEBcaECd    D CDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik ba   cCb dDA CEEC   E    DE BDC D E     

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen  bCbEB DA DdCe de CA

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 5 85

Türkçe 40 34 5 85
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 0 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 1 0 100
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 3 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 7 1 88
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 3 48

Tarih-1 5 5 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 2 3 40
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 0 1 0
Felsefe 5 1 0 20
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 5 38

Matematik-1 40 15 5 38
Sayılar ve bölünebilme 1 0 1 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 1 0
Temel Kavramlar 2 0 1 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 1 0 100
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 1 0 33
Orantı Problemi 1 1 0 100
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 1 0 100
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 1 0 100
Silindir ve küre 1 1 0 100
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 1 0 100
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 6 45

Fizik 7 3 2 43
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 1 0
İş, Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Dalgalar 1 1 0 100
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 4 2 57
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 1 0 100
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 1 0 100
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 2 2 33
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Kalıtım 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
SENA AKILLI 124 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,183 259,530 12 56 161 340 27265

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 23,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,59 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,23 2,08 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,95 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,55 11,80 9,79

Matematik-1 40 5 6 3,50 9 11,73 9,75 13,24

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,52 0,70 1,58

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,18 0,80 1,64

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,86 0,50 1,12

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 3,55 1,99 4,33

Toplam: 120 44 32 36,00 30 48,16 46,87 46,31

TYT Türkçe BCCeDDEdb    CdBEDeeACeBeaCCaCDbDBEaBCBa

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DbCdEeA CdbDBDCDeAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik E  eD Ae c  a           E       D     cc

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen  dd   c  e e  Ce ACe

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 13 58

Türkçe 40 23 13 58
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 4 4 50
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 3 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 13 6 52

Tarih-1 5 3 2 60
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 2 2 40
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
Felsefe 5 4 1 80
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 6 13

Matematik-1 40 5 6 13
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 1 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 1 0 100
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 1 0
Açıortay  teoremi 1 0 1 0

TYT Fen 20 3 7 15

Fizik 7 0 3 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 1 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kimya 7 0 2 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 3 2 50
Canlıların sınıflandırılması 1 1 0 100
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 1 0 100
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN TAŞDEMİR 99 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,065 259,530 14 60 190 404 31606

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 23,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,59 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,23 2,08 1,93

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,95 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,79 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 9,55 11,80 9,79

Matematik-1 40 8 3 7,25 18 11,73 9,75 13,24

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,52 0,70 1,58

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,18 0,80 1,64

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,86 0,50 1,12

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 3,55 1,99 4,33

Toplam: 120 34 21 28,75 24 48,16 46,87 46,31

TYT Türkçe deaEBdCA    bcDDAbCBbBCeeEBDAaCDCCbeBeCe

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal                cC BA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik e  B DdcAEDA C E                        

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen   b E eD            

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 15 53

Türkçe 40 21 15 53
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 0 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 4 2 67
Parçada Ana Fikir 8 5 3 63
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 3 1 12

Tarih-1 5 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 0 0 0
Nüfusun Özellikleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 3 20

Matematik-1 40 8 3 20
Sayılar ve bölünebilme 1 0 1 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 1 0
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 1 0 100
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 0 33
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 1 2 14
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 1 0
Kimya 7 1 0 14
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR SAYGILI 55 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,170 259,530 1 5 36 86 11834

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 18 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 23,90 23,85 21,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,43 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,79 2,08 1,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,81 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,39 11,80 9,79

Matematik-1 40 15 1 14,75 37 11,46 9,75 13,24

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,57 0,70 1,58

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,40 0,80 1,64

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,35 0,50 1,12

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 2,32 1,99 4,33

Toplam: 120 68 25 61,75 51 48,07 46,87 46,31

TYT Türkçe BaCAcDEdEECCACdBEDecAeDBAdeCDC bDBEcaCBb

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DDCBEDAeCEb BDCDCAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik EC bDE DCD B E  B E  A       E  D      D

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen abEACcdD cDDCdedEACa

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 13 65

Türkçe 40 26 13 65
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Ekler 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Parçada Yardımcı Fikir 6 4 2 67
Parçada Ana Fikir 8 5 2 63
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 17 2 68

Tarih-1 5 5 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 4 1 80
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
Felsefe 5 3 1 60
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 1 38

Matematik-1 40 15 1 38
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem çözme 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 1 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfade 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Denklem kurma 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 1 0 100
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 0 33
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 1 0 100
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 1 0 100

TYT Fen 20 10 9 50

Fizik 7 3 4 43
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 1 0 100
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 1 0 100
Termodinamik 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kimya 7 4 2 57
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Hazır gıda katkı maddeleri 1 1 0 100
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 1 0 100
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 3 3 50
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 1 0 100
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BETÜL KÖKCÜ 14 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,290 259,530 14 36 102 227 21640

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 18 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 23,90 23,85 21,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,43 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,79 2,08 1,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,81 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,36 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,39 11,80 9,79

Matematik-1 40 11 7 9,25 23 11,46 9,75 13,24

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,57 0,70 1,58

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,40 0,80 1,64

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,35 0,50 1,12

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 2,32 1,99 4,33

Toplam: 120 53 37 43,75 36 48,07 46,87 46,31

TYT Türkçe BaCdDDEbEEdeAeEBEbedACDBdECCDCDAcBEddCBE

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DeCedDAb EbcBDCDCAAd     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik EC AcEAc e eaECc bED        CE          

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen aCded E   Dee e  deb

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 13 68

Türkçe 40 27 13 68
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 6 0 100
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 7 48

Tarih-1 5 2 3 40
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 3 1 60
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
Felsefe 5 3 2 60
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 7 28

Matematik-1 40 11 7 28
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem çözme 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Basit Eşitsizlik 1 0 1 0
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 1 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Sayılar ve bölünebilme 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 1 0
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Denklem kurma 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 0 33
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 10 15

Fizik 7 2 4 29
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İş, Enerji 1 1 0 100
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 1 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Termodinamik 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kimya 7 1 2 14
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 1 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 4 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÖSE 57 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,808 259,530 17 52 145 307 25513

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 18 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 23,90 23,85 21,14

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,43 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,79 2,08 1,93

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,81 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 10,39 11,80 9,79

Matematik-1 40 13 5 11,75 29 11,46 9,75 13,24

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,57 0,70 1,58

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,40 0,80 1,64

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,35 0,50 1,12

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 2,32 1,99 4,33

Toplam: 120 46 35 37,25 31 48,07 46,87 46,31

TYT Türkçe dBeEBECAea  bEDaAbCB dCB EBDAaCbCaaeBDCe

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal  bD ac da B c  ACDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik aaba DCD EDA  EE B A     DcCB           

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen  bb caeDA a  DaeCa b

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 14 55

Türkçe 40 22 14 55
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 3 3 50
Parçada Ana Fikir 8 5 3 63
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 6 28

Tarih-1 5 1 2 20
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 0 3 0
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
İklim Elemanları 1 0 1 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 1 1 20
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 5 33

Matematik-1 40 13 5 33
Sayılar ve bölünebilme 1 0 1 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 1 0
Temel Kavramlar 2 1 1 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 3 0 100
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 10 20

Fizik 7 0 5 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 1 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Termodinamik 1 0 1 0
Kimya 7 3 1 43
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 1 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 1 0 100
Biyoloji 6 1 4 17
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 1 0 100
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE AK 26 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,900 259,530 13 34 94 207 20345

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 18 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 23,90 23,85 21,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,43 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,79 2,08 1,93

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,81 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,39 11,80 9,79

Matematik-1 40 7 6 5,50 14 11,46 9,75 13,24

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,57 0,70 1,58

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,40 0,80 1,64

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,35 0,50 1,12

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 2,32 1,99 4,33

Toplam: 120 53 24 47,00 39 48,07 46,87 46,31

TYT Türkçe BCCAbDE EECecCdBEaBcA DBddCCDCDADBE BCB 

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DDCe      e BcCDCAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik E   D  bCb      a bD b D AC            c

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen ab  eBED ADe dd EACe

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 8 70

Türkçe 40 28 8 70
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 6 1 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 3 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 10 3 40

Tarih-1 5 3 1 60
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 0 0 0
Nüfusun Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 0 0
Felsefe 5 2 2 40
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 6 18

Matematik-1 40 7 6 18
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfade 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 1 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 1 0 100
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 0 33
Hız Problemi 1 1 0 100
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 1 0

TYT Fen 20 8 7 40

Fizik 7 2 3 29
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 1 0
Dalgalar 1 1 0 100
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kimya 7 3 2 43
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 3 2 50
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 1 0 100
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
F ZEHRA KEKLİK 66 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,935 259,530 4 12 55 135 15493

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 18 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 23,90 23,85 21,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,43 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,79 2,08 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,81 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,36 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,39 11,80 9,79

Matematik-1 40 17 6 15,50 39 11,46 9,75 13,24

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,57 0,70 1,58

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,40 0,80 1,64

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,35 0,50 1,12

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 2,32 1,99 4,33

Toplam: 120 61 29 53,75 45 48,07 46,87 46,31

TYT Türkçe cbbcDDEAbECeACEBEaedACDBdcCCDC ADBE  CBE

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DDCeE   e bDBDCDCcAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik E  AeEbbCDBBa C aCEDAABbEAC             

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen bbbA BcD AD Cdd  c e

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 11 65

Türkçe 40 26 11 65
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 6 1 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 0 67
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 4 1 80
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 0 1 0
Nüfusun Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Türleri 1 0 0 0
Felsefe 5 4 1 80
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 6 43

Matematik-1 40 17 6 43
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 2 0 67
Basit Eşitsizlik 1 0 1 0
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfade 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 1 50
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Denklem kurma 1 1 0 100
Karışım problemi 1 1 0 100
Fonksiyon 1 1 0 100
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 1 0
İşçi Problemi 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 1 0 33
Hız Problemi 1 1 0 100
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 8 30

Fizik 7 2 4 29
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 1 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 1 0 100
Termodinamik 1 0 0 0
Dalgalar 1 1 0 100
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kimya 7 4 1 57
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 1 0 100
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 0 3 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KARAKIZ 85 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,395 259,530 15 42 114 244 22573

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 18 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 23,90 23,85 21,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,43 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,79 2,08 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,81 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,39 11,80 9,79

Matematik-1 40 10 2 9,50 24 11,46 9,75 13,24

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,57 0,70 1,58

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,40 0,80 1,64

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,35 0,50 1,12

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 2,32 1,99 4,33

Toplam: 120 49 27 42,25 35 48,07 46,87 46,31

TYT Türkçe eeeEBdCA    bEDDACCedBCBaEBDAaCaCCEdBeCb

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CDccBc    BDbCDACDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik  EaB DC  EDA C   BC       c             

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen ebCcE aD  b     eaaA

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 13 58

Türkçe 40 23 13 58
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 0 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 0 1 0
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 3 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 4 4 50
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 3 2 60
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 0 1 0
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 4 1 80
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 2 25

Matematik-1 40 10 2 25
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 1 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 1 0 100
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 0 33
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 1 0 100
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 8 20

Fizik 7 2 4 29
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 1 0
İş, Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 1 0
Kimya 7 1 1 14
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 1 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 3 17
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Ekoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE NUR KURT 3 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,818 259,530 2 10 49 120 14260

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 18 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 23,90 23,85 21,14

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,43 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,79 2,08 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,81 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,39 11,80 9,79

Matematik-1 40 20 4 19,00 48 11,46 9,75 13,24

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,57 0,70 1,58

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,40 0,80 1,64

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,35 0,50 1,12

TYT Fen 20 6 12 3,00 15 2,32 1,99 4,33

Toplam: 120 64 34 55,50 46 48,07 46,87 46,31

TYT Türkçe  caEBdCAedEbbEDDACCabBbBdEBDADCDCCcdBDCA

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CecdeD E  BDACcACDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik CE B DCb bDA  EECaCA D   DECB   D E cB  

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen ebbeE aDA eAeeaceDeA

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 13 65

Türkçe 40 26 13 65
Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 0 1 0
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 7 1 88
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 5 48

Tarih-1 5 1 4 20
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 2 0 40
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 4 1 80
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 20 4 50

Matematik-1 40 20 4 50
Sayılar ve bölünebilme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 2 1 67
Orantı Problemi 1 1 0 100
Hız Problemi 1 1 0 100
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 1 0 100
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 12 30

Fizik 7 1 5 14
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 1 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 1 0
Kimya 7 3 3 43
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 1 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 1 0 100
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 1 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 2 4 33
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Ekoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ILGIN RESİM 6 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,235 259,530 6 14 57 137 15596

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 18 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 23,90 23,85 21,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,43 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,79 2,08 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,81 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,36 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,39 11,80 9,79

Matematik-1 40 18 2 17,50 44 11,46 9,75 13,24

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,57 0,70 1,58

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,40 0,80 1,64

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,35 0,50 1,12

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 2,32 1,99 4,33

Toplam: 120 60 28 53,00 44 48,07 46,87 46,31

TYT Türkçe  BeEBECAeedbbEDDeCCB BCBBEBDADCDdaEABDCe

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CbDb D d  BDeCDeCDdA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik CE   DdbAEDAB E CBCA   A  ECB     E     

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen  bb EceDA ac   deaCc

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 10 70

Türkçe 40 28 10 70
Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 3 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Fikir 6 4 2 67
Parçada Ana Fikir 8 8 0 100
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 6 40

Tarih-1 5 2 2 40
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 1 1 20
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 4 1 80
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 2 45

Matematik-1 40 18 2 45
Sayılar ve bölünebilme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 1 0
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 2 0 67
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 2 0 67
Orantı Problemi 1 1 0 100
Hız Problemi 1 1 0 100
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 1 0 100
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 10 20

Fizik 7 1 4 14
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 1 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 1 0
Termodinamik 1 0 1 0
Kimya 7 2 2 29
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 1 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 4 17
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER GÜNEŞ 43 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,660 259,530 3 11 52 128 15059

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 18 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,90 23,85 21,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,43 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,79 2,08 1,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,81 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,39 11,80 9,79

Matematik-1 40 15 7 13,25 33 11,46 9,75 13,24

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,57 0,70 1,58

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,40 0,80 1,64

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,35 0,50 1,12

TYT Fen 20 4 15 0,25 1 2,32 1,99 4,33

Toplam: 120 64 37 54,75 46 48,07 46,87 46,31

TYT Türkçe eceEBcCAeCEEdEDcACCBEBCacEBDADCDCCEABDCA

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CDDEaDaEbdcDcCDACDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik    d ed   DA  EE B A D AADbCB aCDA   d a

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen dabbdcdbA bdeeEddeCA

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 6 0 100
Parçada Ana Fikir 8 8 0 100
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 6 56

Tarih-1 5 4 1 80
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 2 3 40
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 1 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 1 0
Felsefe 5 3 2 60
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 7 38

Matematik-1 40 15 7 38
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 1 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 1 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 3 0 100
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 1 1 0 100
Karışım problemi 1 1 0 100
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 1 0
Daire diliminin alanı 1 1 0 100
Üçgende Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 1 0

TYT Fen 20 4 15 20

Fizik 7 0 7 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 1 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Termodinamik 1 0 1 0
Kimya 7 1 5 14
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 1 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 1 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 1 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 3 3 50
Canlıların temel bileşenleri 1 1 0 100
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
KİFAYET AKSU 20 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,785 259,530 18 57 171 363 28611

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 18 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 23,90 23,85 21,14

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,43 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,79 2,08 1,93

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,81 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 10,39 11,80 9,79

Matematik-1 40 9 6 7,50 19 11,46 9,75 13,24

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,57 0,70 1,58

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,40 0,80 1,64

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,35 0,50 1,12

TYT Fen 20 4 13 0,75 4 2,32 1,99 4,33

Toplam: 120 44 43 33,25 28 48,07 46,87 46,31

TYT Türkçe BCCADecbaaeeACcBEDBcbeDBedCCbdDADBEcBCBd

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal ebeaE     bDdcCDCAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik a  AD  adeBBcdC  CE      A    E         

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen bdceCcE  cbedAedEd a

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 17 58

Türkçe 40 23 17 58
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Parçada Yardımcı Fikir 6 3 3 50
Parçada Ana Fikir 8 5 3 63
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 3 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 7 32

Tarih-1 5 1 4 20
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 0 0 0
Nüfusun Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 0 0
Felsefe 5 2 3 40
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 6 23

Matematik-1 40 9 6 23
Yaş Prb 1 0 1 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfade 1 0 1 0
Temel Kavramlar 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 1 0
Sayılar ve bölünebilme 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Denklem kurma 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 0 33
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 1 0 100
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 13 20

Fizik 7 2 5 29
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 1 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Termodinamik 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kimya 7 1 4 14
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 1 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 1 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 1 0 100
Biyoloji 6 1 4 17
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA DUT 68 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,233 259,530 11 32 91 204 20095

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 18 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 23,90 23,85 21,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,43 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,79 2,08 1,93

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,81 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,36 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,39 11,80 9,79

Matematik-1 40 8 2 7,50 19 11,46 9,75 13,24

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,57 0,70 1,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,40 0,80 1,64

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,35 0,50 1,12

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,32 1,99 4,33

Toplam: 120 51 17 46,75 39 48,07 46,87 46,31

TYT Türkçe ecDEBECA   EbEDDACdBdBCdBEBDADCDCCEABDCA

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CbDdBb c    bCDACD A     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik      e     A   E B A     D CB   D      b

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen   C        d   eCceA

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 6 78

Türkçe 40 31 6 78
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 0 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Fikir 6 6 0 100
Parçada Ana Fikir 8 8 0 100
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 5 36

Tarih-1 5 3 2 60
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 0 2 0
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 2 1 40
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 2 20

Matematik-1 40 8 2 20
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 1 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 3 0 100
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 1 0

TYT Fen 20 3 4 15

Fizik 7 1 0 14
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 2 3 33
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 1 0 100
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Ekoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA SÜT 83 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,323 259,530 9 26 79 182 18637

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 18 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 23,90 23,85 21,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,43 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,79 2,08 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,81 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,36 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,39 11,80 9,79

Matematik-1 40 12 5 10,75 27 11,46 9,75 13,24

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,57 0,70 1,58

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,40 0,80 1,64

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,35 0,50 1,12

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 2,32 1,99 4,33

Toplam: 120 56 29 48,75 41 48,07 46,87 46,31

TYT Türkçe BCCADDE EadeACEBEeeddCDBdaCCDCDADBE dCBE

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DbCcdc C dbDBDCbCAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik E  ADE b e      dCE  A     aCEE D  b  D 

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen  C Ae  b ADe Aea c c

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 10 70

Türkçe 40 28 10 70
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 4 2 67
Parçada Ana Fikir 8 7 1 88
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 2 3 40
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 1 2 20
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
Felsefe 5 4 1 80
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 5 30

Matematik-1 40 12 5 30
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Denklem kurma 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 1 0 100
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 1 33
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 1 0 100
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 1 0 100
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 1 0 100
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 7 25

Fizik 7 2 1 29
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İş, Enerji 1 1 0 100
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 1 0 100
Termodinamik 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Kimya 7 3 2 43
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 1 0 100
Biyoloji 6 0 4 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR ALTUN 65 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,338 259,530 5 13 56 136 15578

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 18 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 23,90 23,85 21,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,43 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,79 2,08 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,81 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,39 11,80 9,79

Matematik-1 40 12 1 11,75 29 11,46 9,75 13,24

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,57 0,70 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,40 0,80 1,64

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,35 0,50 1,12

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 2,32 1,99 4,33

Toplam: 120 58 16 54,00 45 48,07 46,87 46,31

TYT Türkçe BCCADDEAEECeACdBcDcBACDBAECCDCbADBb dCBE

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DeCBcc  CabDBDCDCAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik    AD   CD   E   CbD   D A B EE         

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen       E       e  c c

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 7 80

Türkçe 40 32 7 80
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 7 1 88
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 5 52

Tarih-1 5 3 2 60
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 1 2 20
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
Felsefe 5 4 1 80
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 1 30

Matematik-1 40 12 1 30
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfade 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 1 0 100
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 3 0 100
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 1 0 100
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 1 0 14
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kimya 7 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 3 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA GÜL 108 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,355 259,530 7 19 66 155 17043

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 18 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 23,90 23,85 21,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,43 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,79 2,08 1,93

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,81 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,36 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 10,39 11,80 9,79

Matematik-1 40 17 3 16,25 41 11,46 9,75 13,24

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,57 0,70 1,58

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,40 0,80 1,64

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,35 0,50 1,12

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,32 1,99 4,33

Toplam: 120 54 14 50,50 42 48,07 46,87 46,31

TYT Türkçe ce EBdCA  E dEDDAbbBEBCB EBDAD DbCdABDC 

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CDD eD E  B     CD A     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik C a BDCb EDA  EECB A bBA DEC            

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen        Dc DdC       

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 8 63

Türkçe 40 25 8 63
Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 0 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 3 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 3 1 50
Parçada Ana Fikir 8 8 0 100
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 1 36

Tarih-1 5 3 1 60
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 2 0 40
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 1 0 20
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 3 43

Matematik-1 40 17 3 43
Sayılar ve bölünebilme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 1 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfade 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 2 0 67
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 3 0 100
Orantı Problemi 1 1 0 100
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyon 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 3 2 43
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 1 0 100
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 1 0 100
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
SENA AKBULUT  K 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,800 259,530 10 29 86 197 19628

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 18 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 23,90 23,85 21,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,43 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,79 2,08 1,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,81 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,39 11,80 9,79

Matematik-1 40 15 6 13,50 34 11,46 9,75 13,24

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,57 0,70 1,58

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,40 0,80 1,64

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,35 0,50 1,12

TYT Fen 20 4 13 0,75 4 2,32 1,99 4,33

Toplam: 120 56 39 46,25 39 48,07 46,87 46,31

TYT Türkçe BCbADeEdE CeACbBEaecACDBdaCCDdDbDBEadCBd

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DbCBEc  aEAeBcCDCAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik EC ADEAbdDBB E  BebD    aA c  E D       

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen ebb accD cDeCdedaAe 

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 15 60

Türkçe 40 24 15 60
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 4 2 67
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 13 5 52

Tarih-1 5 4 1 80
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 1 2 20
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
Felsefe 5 3 2 60
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 6 38

Matematik-1 40 15 6 38
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem çözme 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfade 1 0 1 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 1 0
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 1 0
Denklem Kurma 3 1 1 33
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 1 0 100
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 1 0 100
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 13 20

Fizik 7 0 6 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 1 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kimya 7 3 3 43
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 1 0 100
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 1 4 17
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA GÜL 39 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,440 259,530 12 33 93 206 20246

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 18 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 23,90 23,85 21,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,43 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,79 2,08 1,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,81 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,36 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 10,39 11,80 9,79

Matematik-1 40 8 3 7,25 18 11,46 9,75 13,24

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,57 0,70 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,40 0,80 1,64

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,35 0,50 1,12

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 2,32 1,99 4,33

Toplam: 120 50 15 46,25 39 48,07 46,87 46,31

TYT Türkçe BCCADDa  E eACdBEee ACDBAECCDCaADBEeBCBE

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DDCaE     ADBDCDC AB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik Eb  DEAb D      BCc  A                  

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen               d  eee

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 7 73

Türkçe 40 29 7 73
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 6 0 100
Parçada Ana Fikir 8 7 1 88
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 3 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 1 52

Tarih-1 5 4 1 80
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 0 0 0
Nüfusun Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 0 0
Felsefe 5 5 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 3 20

Matematik-1 40 8 3 20
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem çözme 1 0 1 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 1 0 100
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 4 0

Fizik 7 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 4 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA NUR ÇAKMAK 121 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,495 259,530 8 24 75 175 18275

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 18 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 23,90 23,85 21,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,43 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,79 2,08 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,81 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,39 11,80 9,79

Matematik-1 40 7 4 6,00 15 11,46 9,75 13,24

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,57 0,70 1,58

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,40 0,80 1,64

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,35 0,50 1,12

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 2,32 1,99 4,33

Toplam: 120 58 30 50,50 42 48,07 46,87 46,31

TYT Türkçe ceDEBdCAeC  bEeeACCBEBCdeEBDAbCDCCEdBDCc

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CDDEccaECABDbCDACDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik  EbB  db EDA   EbB                      

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen cbCbEcCDA acbDEaeeCA

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 12 65

Türkçe 40 26 12 65
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 16 4 64

Tarih-1 5 4 1 80
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 3 2 60
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
Felsefe 5 4 1 80
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 4 18

Matematik-1 40 7 4 18
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 0 1 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 1 0
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 2 0 67
Orantı Problemi 1 0 1 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 10 45

Fizik 7 3 4 43
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 1 0
İş, Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 1 0
Termodinamik 1 1 0 100
Kimya 7 3 3 43
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 1 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 1 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 1 0 100
Biyoloji 6 3 3 50
Canlıların temel bileşenleri 1 1 0 100
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
TÜLAYERDOĞAN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,773 259,530 16 45 124 270 23899

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 18 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 23,90 23,85 21,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,43 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,79 2,08 1,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,81 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,36 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,39 11,80 9,79

Matematik-1 40 11 5 9,75 24 11,46 9,75 13,24

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,57 0,70 1,58

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 1,40 0,80 1,64

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,35 0,50 1,12

TYT Fen 20 3 12 0,00 0 2,32 1,99 4,33

Toplam: 120 49 36 40,00 33 48,07 46,87 46,31

TYT Türkçe ceDEBdCAaC  bEDcAbCcbBCaeEBDAaCDCCEdBDCA

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CecEBc d  B bCDcCDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik  E B cdbAED e EEC  Ac    DE             

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen ecC EaCe bab eadec  

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 13 63

Türkçe 40 25 13 63
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 0 1 0
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 6 0 100
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 6 40

Tarih-1 5 3 2 60
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 0 2 0
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 3 1 60
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 5 28

Matematik-1 40 11 5 28
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 0 1 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 1 0
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 1 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 2 0 67
Orantı Problemi 1 1 0 100
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 1 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 12 15

Fizik 7 3 3 43
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 1 0
İş, Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 1 0
Termodinamik 1 1 0 100
Kimya 7 0 5 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 1 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 1 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 1 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 0 4 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU 38 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,915 259,530 7 39 108 235 22256

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 23,82 23,85 21,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,29 2,08 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,91 11,80 9,79

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 9,17 9,75 13,24

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,29 0,70 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,15 0,80 1,64

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,44 0,50 1,12

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,88 1,99 4,33

Toplam: 120 48 18 43,50 36 46,34 46,87 46,31

TYT Türkçe BCCeDDEd c  AedBEDeecCbBAECCDCabDBEcBCBE

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DbCBEDA CEbDBDCDCAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik     D  D D B    cCb                     

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen  C               e a

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 12 63

Türkçe 40 25 12 63
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 0 2 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 5 3 63
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 3 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 17 2 68

Tarih-1 5 4 1 80
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 4 0 80
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
Felsefe 5 4 1 80
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 2 13

Matematik-1 40 5 2 13
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfade 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 1 0 14
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İş, Enerji 1 1 0 100
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 2 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
CENNET KÖSE 48 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,125 259,530 4 9 48 119 14222

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 23,82 23,85 21,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,29 2,08 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,32 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,91 11,80 9,79

Matematik-1 40 12 3 11,25 28 9,17 9,75 13,24

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,29 0,70 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,15 0,80 1,64

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,44 0,50 1,12

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,88 1,99 4,33

Toplam: 120 60 13 56,75 47 46,34 46,87 46,31

TYT Türkçe BCbADDE bECeACdBE B ACDBAECCDCaADBEBaCBb

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DDCBEDACCEeDBDCDCeAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik EC  DEA d  B EC BCcD     A a            

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen                  c  

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 7 75

Türkçe 40 30 7 75
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 0 50
Parçada Yardımcı Fikir 6 6 0 100
Parçada Ana Fikir 8 7 1 88
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 18 2 72

Tarih-1 5 5 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 5 0 100
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
Felsefe 5 4 1 80
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 3 30

Matematik-1 40 12 3 30
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem çözme 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 1 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Sayılar ve bölünebilme 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 1 33
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KAYA 33 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,643 259,530 8 41 112 241 22522

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 23,82 23,85 21,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,29 2,08 1,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,41 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,91 11,80 9,79

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 9,17 9,75 13,24

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,29 0,70 1,58

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,15 0,80 1,64

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,44 0,50 1,12

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,88 1,99 4,33

Toplam: 120 47 13 43,75 36 46,34 46,87 46,31

TYT Türkçe  cDEBdCdCd  bEDDeb B BCB EBDbcCaCCEABDCA

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CbDEBDCECABDACDACDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik            A a      c    D              

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen        D           A

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 10 60

Türkçe 40 24 10 60
Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Ekler 1 1 0 100
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 0 0 0
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 3 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 6 0 100
Parçada Ana Fikir 8 5 3 63
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 19 1 76

Tarih-1 5 4 1 80
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 5 0 100
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
Felsefe 5 5 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 0 1 0
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 1 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 1 0 14
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 0 17
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR KAN 12 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,533 259,530 3 8 47 114 13996

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 23,82 23,85 21,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,29 2,08 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,32 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 13,91 11,80 9,79

Matematik-1 40 15 2 14,50 36 9,17 9,75 13,24

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,29 0,70 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,15 0,80 1,64

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,44 0,50 1,12

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,88 1,99 4,33

Toplam: 120 60 13 56,75 47 46,34 46,87 46,31

TYT Türkçe cBDEBdCA e  AEDDACCBEBCdaEBDADCDCaEABDCA

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CDDdeDCa  BDbCDcCDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik  EdB DC  EDABCE CB A     Dc B           

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen                    A

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 6 78

Türkçe 40 31 6 78
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 0 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 8 0 100
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 5 52

Tarih-1 5 3 2 60
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 2 1 40
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 4 1 80
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 2 38

Matematik-1 40 15 2 38
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 1 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 2 0 67
Denklem çözme 1 1 0 100
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 2 0 67
Orantı Problemi 1 1 0 100
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 0 17
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BAZ 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,775 259,530 5 16 59 140 15829

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 23,82 23,85 21,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,29 2,08 1,93

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,41 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,91 11,80 9,79

Matematik-1 40 13 4 12,00 30 9,17 9,75 13,24

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,29 0,70 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,15 0,80 1,64

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,44 0,50 1,12

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,88 1,99 4,33

Toplam: 120 58 18 53,50 45 46,34 46,87 46,31

TYT Türkçe BBDEBdCACCEbbEDDAC BEBed EBDAaCDCCdABDCc

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CDDcBaCECbdcbCDACDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik  EcB  d  ED  CEECd A   A  ECB  d        

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen                    A

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 8 75

Türkçe 40 30 8 75
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 1 0 100
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 0 0 0
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 1 2 33
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 4 2 67
Parçada Ana Fikir 8 7 1 88
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 6 56

Tarih-1 5 4 1 80
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 3 2 60
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 0 1 0
Felsefe 5 2 3 40
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 4 33

Matematik-1 40 13 4 33
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 0 1 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 1 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Denklem çözme 1 1 0 100
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 2 1 67
Orantı Problemi 1 1 0 100
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 1 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 0 17
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR KURU 53 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,640 259,530 13 55 158 336 27165

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 23,82 23,85 21,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,89 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,29 2,08 1,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,41 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,91 11,80 9,79

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,29 0,70 1,58

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,15 0,80 1,64

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,44 0,50 1,12

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 0,88 1,99 4,33

Toplam: 120 44 29 36,75 31 46,34 46,87 46,31

TYT Türkçe BCCAeDEbaEdCACdBEbcedCDBdaCCDCaADBEBdCBE

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal eeCeEDbCCEbcBDCDCAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Fen bCb  aa   Dc  dedbeD

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 13 68

Türkçe 40 27 13 68
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Ekler 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 4 2 67
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 6 56

Tarih-1 5 2 3 40
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 4 1 80
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 0 1 0
İklim Elemanları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
Felsefe 5 3 2 60
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 10 15

Fizik 7 1 4 14
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İş, Enerji 1 1 0 100
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 1 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kimya 7 1 1 14
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 5 17
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH GÜLSEVER 7 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,438 259,530 2 4 34 81 11322

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 23,82 23,85 21,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,29 2,08 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,32 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,91 11,80 9,79

Matematik-1 40 21 4 20,00 50 9,17 9,75 13,24

Toplam: 120 66 19 61,25 51 46,34 46,87 46,31

TYT Türkçe ceeEBdCACebaAEDDACCBEBCdaEBDADCDCaEABDCA

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CaeEBDCECbBDbCDcCDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik CEdB DC  ED BCEECBbA D  dDECB C D      a

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 10 75

Türkçe 40 30 10 75
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 1 0 100
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 8 0 100
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 5 60

Tarih-1 5 3 2 60
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 4 1 80
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 0 1 0
Felsefe 5 4 1 80
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 21 4 53

Matematik-1 40 21 4 53
Sayılar ve bölünebilme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 1 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 1 0 100
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 3 0 100
Orantı Problemi 1 1 0 100
Hız Problemi 1 0 1 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 1 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 1 0 100
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE KARAKUŞ 52 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,653 259,530 14 61 199 430 33521

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 23,82 23,85 21,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,89 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,29 2,08 1,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,41 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,32 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 13,91 11,80 9,79

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,29 0,70 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,15 0,80 1,64

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,44 0,50 1,12

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,88 1,99 4,33

Toplam: 120 33 25 26,75 22 46,34 46,87 46,31

TYT Türkçe B bceDEAbaeeACcBEac dCDBdEbaaCDbDBE eCBa

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal ceCeE AbCEbDBDdDC AB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Fen  C               bC 

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 18 48

Türkçe 40 19 18 48
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 0 0 0
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 4 2 67
Parçada Ana Fikir 8 5 3 63
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 2 3 40
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 3 1 60
Nüfusun Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
Felsefe 5 3 2 60
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 1 0 14
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İş, Enerji 1 1 0 100
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 1 17
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA KOÇ 74 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,075 259,530 11 50 134 286 24620

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 23,82 23,85 21,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,29 2,08 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,91 11,80 9,79

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 9,17 9,75 13,24

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,29 0,70 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,15 0,80 1,64

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,44 0,50 1,12

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,88 1,99 4,33

Toplam: 120 45 20 40,00 33 46,34 46,87 46,31

TYT Türkçe eeDEBdCAeC abEcDebCeEBCdcEBDAaCDCCEdBDCA

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CbDEBcCE  BDeCDACDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik    B      D      B        bCe           

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen   d E               

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 14 63

Türkçe 40 25 14 63
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 0 1 0
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 6 0 100
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 4 1 80
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 2 1 40
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 4 1 80
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 0 33
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 1 1 14
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KAYAALP 46 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,730 259,530 12 53 151 316 25971

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 23,82 23,85 21,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,29 2,08 1,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,41 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,91 11,80 9,79

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 9,17 9,75 13,24

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,29 0,70 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,15 0,80 1,64

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,44 0,50 1,12

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,88 1,99 4,33

Toplam: 120 43 19 38,25 32 46,34 46,87 46,31

TYT Türkçe BCCeDDEb E CACdBEbcecabBdECCDCabbBEBdCeE

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DeCeEDbCCEADBDCDCAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik          D      B                       

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen                  A a

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 15 58

Türkçe 40 23 15 58
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Ekler 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 2 6 25
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 1 2 33
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 17 3 68

Tarih-1 5 3 2 60
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 4 1 80
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 0 1 0
İklim Elemanları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
Felsefe 5 5 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 1 17
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
LMNN 2 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,360 259,530 1 3 31 74 10774

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 23,82 23,85 21,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,29 2,08 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,32 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,91 11,80 9,79

Matematik-1 40 22 3 21,25 53 9,17 9,75 13,24

Toplam: 120 66 15 62,25 52 46,34 46,87 46,31

TYT Türkçe BCCADDEA    ACdBEeecACDBAEaCDCDADBEadCBE

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal eaCBEDbCCEbDBDCDCcAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik ECBADE  CD BdEC B ED A D AbBCE  D Ca    

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 7 73

Türkçe 40 29 7 73
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 8 0 100
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 5 60

Tarih-1 5 3 2 60
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 4 1 80
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 0 1 0
İklim Elemanları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
Felsefe 5 4 1 80
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 22 3 55

Matematik-1 40 22 3 55
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem çözme 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 2 0 67
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfade 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 1 50
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Sayılar ve bölünebilme 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Denklem kurma 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 1 0 100
Denklem kurma ve Olasılık 1 1 0 100
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 3 0 100
Hız Problemi 1 0 1 0
Orantı Problemi 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 1 0 100
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 1 0 100
Silindir ve Koni 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM BOZDAĞ 56 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,598 259,530 9 43 116 248 22719

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 23,82 23,85 21,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,29 2,08 1,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,41 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,32 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,91 11,80 9,79

Matematik-1 40 6 4 5,00 13 9,17 9,75 13,24

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,29 0,70 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,15 0,80 1,64

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,44 0,50 1,12

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,88 1,99 4,33

Toplam: 120 48 21 42,75 36 46,34 46,87 46,31

TYT Türkçe BeeEBcCAad EdEDDACCBbBCa EBDADCDCCceBDbb

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CDDcBaCECABeeCDcCDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik    B e         ECB   D    cCa   c       

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen                    A

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 12 65

Türkçe 40 26 12 65
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 4 2 67
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 5 60

Tarih-1 5 4 1 80
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 4 1 80
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
Felsefe 5 3 2 60
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 4 15

Matematik-1 40 6 4 15
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 1 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 2 0 67
Orantı Problemi 1 1 0 100
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 1 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 0 17
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
SARE ALBENİ 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,468 259,530 6 30 88 200 19870

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 23,82 23,85 21,14

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,89 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,29 2,08 1,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,41 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,32 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 13,91 11,80 9,79

Matematik-1 40 12 4 11,00 28 9,17 9,75 13,24

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,29 0,70 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,15 0,80 1,64

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,44 0,50 1,12

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,88 1,99 4,33

Toplam: 120 51 19 46,25 39 46,34 46,87 46,31

TYT Türkçe  eeEBdCAeC bdEDDAbCBEBCB EBDAaCaCCEdBDCA

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal  bD ccCE AB bCDACDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik C bc D  AEDA b E B A   A DbC            

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen                    e

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 10 68

Türkçe 40 27 10 68
Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 3 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 6 0 100
Parçada Ana Fikir 8 5 3 63
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 1 2 20
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 3 1 60
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
Felsefe 5 3 1 60
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 4 30

Matematik-1 40 12 4 30
Sayılar ve bölünebilme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 1 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 0 1 0
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 3 0 100
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE 59 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,523 259,530 10 49 132 284 24518

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 14 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 23,82 23,85 21,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,29 2,08 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,32 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 13,91 11,80 9,79

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 9,17 9,75 13,24

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,29 0,70 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,15 0,80 1,64

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,44 0,50 1,12

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,88 1,99 4,33

Toplam: 120 45 19 40,25 34 46,34 46,87 46,31

TYT Türkçe eCbeDDEba C ACdBEDeeACDBdECCDCaADBEcdCBE

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DbCBEc  CEeDBDCDCAb      

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik  C         B  d  Cb        B            

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen  d    E          A  

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 12 65

Türkçe 40 26 12 65
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Ekler 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Parçada Yardımcı Fikir 6 6 0 100
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 4 52

Tarih-1 5 4 1 80
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 2 1 40
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
Felsefe 5 4 1 80
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem çözme 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 1 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 0 33
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 1 1 14
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kimya 7 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 0 17
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR GUNEŞ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,948 259,530 3 21 70 163 17467

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 15 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 24,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,30 2,08 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,58 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,60 11,80 9,79

Matematik-1 40 7 5 5,75 14 6,30 9,75 13,24

Toplam: 120 55 14 51,50 43 44,72 46,87 46,31

TYT Türkçe BceEBECAC aEAEDDACCBEBCd EBDADCDCCEdBDCA

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CDcdBDCc ABDbCDACDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik  E B D a aDA Cb  a       b C            

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 5 83

Türkçe 40 33 5 83
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 1 0 100
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 6 0 100
Parçada Ana Fikir 8 7 1 88
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 4 60

Tarih-1 5 3 2 60
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 3 1 60
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
Felsefe 5 4 1 80
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 5 18

Matematik-1 40 7 5 18
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 1 0 100
Yaş Prb 1 0 1 0
Denklem Kurma 3 0 1 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 1 0
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TEKELEK 111 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,148 259,530 11 47 129 279 24393

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 15 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 24,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,30 2,08 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,58 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,60 11,80 9,79

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 6,30 9,75 13,24

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,30 0,70 1,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,05 0,80 1,64

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,34 0,50 1,12

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 0,68 1,99 4,33

Toplam: 120 47 26 40,50 34 44,72 46,87 46,31

TYT Türkçe BCbADDEAcECeAadBEDecdCDBdECCDCDbDBEcdCBb

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DbCeEcA CEAcBDCDCAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik      E b D B               c            

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen cCb  aEa      d  c a

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 13 68

Türkçe 40 27 13 68
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 0 2 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 15 4 60

Tarih-1 5 3 2 60
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 3 1 60
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
Felsefe 5 4 1 80
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 2 8

Matematik-1 40 3 2 8
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 0 1 0
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 7 10

Fizik 7 2 3 29
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İş, Enerji 1 1 0 100
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 1 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kimya 7 0 1 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 3 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA GEDİK 112 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,848 259,530 10 46 125 273 24044

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 15 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 24,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,42 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,30 2,08 1,93

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,30 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,58 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 13,60 11,80 9,79

Matematik-1 40 10 4 9,00 23 6,30 9,75 13,24

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,30 0,70 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,05 0,80 1,64

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,34 0,50 1,12

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,68 1,99 4,33

Toplam: 120 46 25 39,75 33 44,72 46,87 46,31

TYT Türkçe eBbEBdCAa E baDDcb cEBCd EBDAD DCCEeBDCe

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CDe cDCECeaDbCcACDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik  E B D   d A  E  d     A DbCB   D  e    

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen     a            c e

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 12 58

Türkçe 40 23 12 58
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 0 0 0
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 0 1 0
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 4 1 67
Parçada Ana Fikir 8 7 1 88
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 6 52

Tarih-1 5 2 2 40
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 4 1 80
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 0 1 0
Felsefe 5 2 3 40
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 4 25

Matematik-1 40 10 4 25
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Basit Eşitsizlik 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 0 1 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 1 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 1 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 2 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKCEREN GÜLİZAR 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,138 259,530 15 59 183 393 30585

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 15 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 24,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,42 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,30 2,08 1,93

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,30 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,58 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 13,60 11,80 9,79

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 6,30 9,75 13,24

Toplam: 120 35 16 31,00 26 44,72 46,87 46,31

TYT Türkçe BCC DD b    ACcBE BBACDB beCDdcAccEdcCBb

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal D Ce D C  beBcCDCAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik                 BCbD                    

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 11 53

Türkçe 40 21 11 53
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Parçada Yardımcı Fikir 6 3 3 50
Parçada Ana Fikir 8 4 3 50
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 2 1 40
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 2 0 40
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 0 0
Felsefe 5 2 3 40
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNANUR ÇİÇEK 10 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,950 259,530 7 31 89 202 19957

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 15 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 24,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,30 2,08 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,58 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,60 11,80 9,79

Matematik-1 40 6 0 6,00 15 6,30 9,75 13,24

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,30 0,70 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,05 0,80 1,64

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,34 0,50 1,12

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,68 1,99 4,33

Toplam: 120 50 12 47,00 39 44,72 46,87 46,31

TYT Türkçe eBeEB CAbCEbbEDaACCBbBC  EBDADCDCCEABDCe

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CDaEc CEC BDbCDACDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik  E   D   EDA     B                      

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen                    d

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 0 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 0 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 8 0 100
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 3 2 60
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 3 0 60
Nüfusun Özellikleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 4 1 80
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 0 15

Matematik-1 40 6 0 15
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 0 33
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
İREM SULTAN KALKAN 18 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,728 259,530 4 22 73 172 18055

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 15 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 24,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,30 2,08 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,58 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,60 11,80 9,79

Matematik-1 40 12 5 10,75 27 6,30 9,75 13,24

Toplam: 120 55 22 49,50 41 44,72 46,87 46,31

TYT Türkçe cceEBdCAeCEaAEDcAbCBEBCeaEBbADCDCCEABDeb

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CbDEeDCECABDbCDAeDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik    B Ddb EDA  EECB A   A cdCd           

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 13 68

Türkçe 40 27 13 68
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 16 4 64

Tarih-1 5 3 2 60
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 5 0 100
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
Felsefe 5 4 1 80
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 5 30

Matematik-1 40 12 5 30
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 1 0
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 3 0 100
Orantı Problemi 1 1 0 100
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 1 0
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA KURT 105 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,488 259,530 5 27 82 186 18975

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 15 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 24,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,30 2,08 1,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,30 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,58 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,60 11,80 9,79

Matematik-1 40 9 0 9,00 23 6,30 9,75 13,24

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,30 0,70 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,05 0,80 1,64

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,34 0,50 1,12

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,68 1,99 4,33

Toplam: 120 52 15 48,25 40 44,72 46,87 46,31

TYT Türkçe BCCADDEdE daACEBEeecACDBdEaCDdDbDBE  CBE

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DbCeEDA CEeDBDaDCAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik EC  D    D B    BC D     A              

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen  b               A  

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 10 68

Türkçe 40 27 10 68
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 4 2 67
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 0 67
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 4 60

Tarih-1 5 3 2 60
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 4 0 80
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
Felsefe 5 3 2 60
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 0 23

Matematik-1 40 9 0 23
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem çözme 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 0 33
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 0 17
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
MÜCELLA ÇAM 92 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,078 259,530 14 54 154 321 26319

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 15 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 24,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,30 2,08 1,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,30 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,58 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 13,60 11,80 9,79

Matematik-1 40 6 1 5,75 14 6,30 9,75 13,24

Toplam: 120 42 20 37,00 31 44,72 46,87 46,31

TYT Türkçe aBeEBECAad bd DDAbCBEBCc EcDbDdbCaEdBDeA

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CbDEeDCE  BDeaDACDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik    d D    DA       A       CB           

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 15 55

Türkçe 40 22 15 55
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 4 2 67
Parçada Ana Fikir 8 3 5 38
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 4 56

Tarih-1 5 3 2 60
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 3 0 60
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 3 2 60
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 1 15

Matematik-1 40 6 1 15
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 0 33
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI ÇAĞLAYAN 78 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,478 259,530 9 40 111 238 22345

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 15 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 24,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,30 2,08 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,58 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,60 11,80 9,79

Matematik-1 40 4 0 4,00 10 6,30 9,75 13,24

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,30 0,70 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,05 0,80 1,64

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,34 0,50 1,12

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,68 1,99 4,33

Toplam: 120 48 18 43,50 36 44,72 46,87 46,31

TYT Türkçe ecbEBdCAeCEabEDDebCBEBCBeEBDbDCDCCEdBDCb

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CbDEeDCECABDbCDAeDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik           DA     B       D              

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen   d E               

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 13 68

Türkçe 40 27 13 68
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 3 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 16 4 64

Tarih-1 5 3 2 60
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 5 0 100
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
Felsefe 5 4 1 80
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 0 10

Matematik-1 40 4 0 10
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 0 33
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 1 1 14
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ORÇAN 77 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,108 259,530 2 20 67 156 17097

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 15 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 24,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,30 2,08 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,58 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,60 11,80 9,79

Matematik-1 40 14 4 13,00 33 6,30 9,75 13,24

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,30 0,70 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,05 0,80 1,64

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,34 0,50 1,12

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,68 1,99 4,33

Toplam: 120 56 21 50,75 42 44,72 46,87 46,31

TYT Türkçe ccbEBdCAeCEaAEebeCCBEBCB EBDbDCDCC* BDCb

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CbDEeDCECABDbCDAeDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik    B Ddb EDA  EECB AE  A DdCd           

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen                  a  

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 12 65

Türkçe 40 26 12 65
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 3 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 4 2 67
Parçada Ana Fikir 8 6 1 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 16 4 64

Tarih-1 5 3 2 60
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 5 0 100
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
Felsefe 5 4 1 80
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 4 35

Matematik-1 40 14 4 35
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 1 0
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 3 0 100
Orantı Problemi 1 1 0 100
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 1 0 100
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BABUÇÇU 27 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,558 259,530 6 28 83 191 19119

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 15 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 24,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,30 2,08 1,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,30 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,58 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,60 11,80 9,79

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 6,30 9,75 13,24

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,30 0,70 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,05 0,80 1,64

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,34 0,50 1,12

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,68 1,99 4,33

Toplam: 120 52 12 49,00 41 44,72 46,87 46,31

TYT Türkçe  eDcBdCAbC bAEDcACCB BCdBEBDADCDCCEABDCA

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CbDEBaCECABDACDACaBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik                 Cd  c    D CB           

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen                    A

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 7 75

Türkçe 40 30 7 75
Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Fikir 6 6 0 100
Parçada Ana Fikir 8 8 0 100
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 17 3 68

Tarih-1 5 4 1 80
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 4 1 80
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
Felsefe 5 5 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 0 1 0
Orantı Problemi 1 1 0 100
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 1 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 0 17
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
RABİYE YİĞİT 102 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,433 259,530 8 37 103 229 21795

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 15 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 24,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,42 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,30 2,08 1,93

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,30 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,58 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 13,60 11,80 9,79

Matematik-1 40 7 2 6,50 16 6,30 9,75 13,24

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,30 0,70 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,05 0,80 1,64

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,34 0,50 1,12

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,68 1,99 4,33

Toplam: 120 48 16 44,00 37 44,72 46,87 46,31

TYT Türkçe ee EBdCAaC cAEDcACCeEBC  EBDADbDCCdABDCA

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal Cb EeaCECA DAC ACcBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik   a   CD EDA   E a        E             

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen     a              A

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 9 68

Türkçe 40 27 9 68
Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 0 1 0
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 2 0 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 4 2 67
Parçada Ana Fikir 8 8 0 100
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 4 52

Tarih-1 5 2 2 40
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 4 1 80
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
Felsefe 5 3 0 60
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 2 18

Matematik-1 40 7 2 18
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 1 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 1 33
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 1 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 0 17
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET 13 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,363 259,530 13 51 136 290 24767

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 15 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 24,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,42 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,30 2,08 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,58 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 13,60 11,80 9,79

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 6,30 9,75 13,24

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,30 0,70 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,05 0,80 1,64

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,34 0,50 1,12

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 0,68 1,99 4,33

Toplam: 120 47 29 39,75 33 44,72 46,87 46,31

TYT Türkçe BCCdDDEdbECeACEBEceeACDBecCCDdcbDBEcBCBb

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal cbCeEcdeCEbDBDCDCAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik     DEce D      B           C       b   

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen bC ceBc          A e

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 14 65

Türkçe 40 26 14 65
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 4 2 67
Parçada Ana Fikir 8 5 3 63
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 3 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 2 3 40
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 2 3 40
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 1 0
İklim Elemanları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
Felsefe 5 4 1 80
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 5 15

Fizik 7 2 4 29
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İş, Enerji 1 1 0 100
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Termodinamik 1 0 1 0
Dalgalar 1 1 0 100
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kimya 7 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 1 17
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜL 51 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,968 259,530 12 48 130 282 24420

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 15 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 24,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,42 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,30 2,08 1,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,30 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,58 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 13,60 11,80 9,79

Matematik-1 40 4 3 3,25 8 6,30 9,75 13,24

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,30 0,70 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,05 0,80 1,64

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,34 0,50 1,12

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,68 1,99 4,33

Toplam: 120 44 15 40,25 34 44,72 46,87 46,31

TYT Türkçe ccDEBd ACCE bEDDACCB BCd EBD DeDCdcdBDCd

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal C DEB aE AB ACDACDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik e dB D b ED                             

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen                    c

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 10 63

Türkçe 40 25 10 63
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 1 0 100
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 2 4 33
Parçada Ana Fikir 8 6 1 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 1 60

Tarih-1 5 4 0 80
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 2 1 40
Nüfusun Özellikleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
Felsefe 5 4 0 80
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 3 10

Matematik-1 40 4 3 10
Sayılar ve bölünebilme 1 0 1 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 1 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN POLAT 22 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,463 259,530 1 7 45 110 13560

Puanı Hesaplanan: 61 671 954 40690

Katılımlar: 15 61 1299 1584 42361

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 24,32 23,85 21,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,57 2,24

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,30 2,08 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 2,87 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,58 4,27 3,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,60 11,80 9,79

Matematik-1 40 9 2 8,50 21 6,30 9,75 13,24

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,30 0,70 1,58

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,05 0,80 1,64

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,34 0,50 1,12

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 0,68 1,99 4,33

Toplam: 120 62 12 59,00 49 44,72 46,87 46,31

TYT Türkçe BCCdDDEAEECCACEBEacBACDBAEaCDCDADBE aCBE

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal cDCcEDA CbbDBDCDCAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik    ADa   D B E  dCED       B            

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen  C        De     AC 

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 5 85

Türkçe 40 34 5 85
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Ekler 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 8 0 100
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 4 60

Tarih-1 5 3 2 60
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 3 1 60
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
Felsefe 5 4 1 80
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 2 23

Matematik-1 40 9 2 23
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Denklem kurma 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 0 33
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 1 20

Fizik 7 1 0 14
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İş, Enerji 1 1 0 100
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Kimya 7 1 1 14
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 2 0 33
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 1 0 100
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
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