
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ MERKEZYedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT) 44 1238 1523 42300

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,04 11,65 21,13 2,66 1,67 2,24 2,22 1,16 1,93 2,61 1,31 2,28 3,55 0,91 3,32 0,00 0,00 0,00 14,26 4,08 13,24 2,20 2,48 1,58 2,05 1,62 1,64 1,67 2,20 1,12 55,26 27,08 48,48 259,540

Okul Ortalaması 21,86 12,73 18,68 2,37 1,76 1,93 1,56 1,34 1,23 2,20 1,12 1,91 3,78 0,83 3,57 0,00 0,00 0,00 9,02 4,61 7,87 1,32 2,19 0,78 0,57 1,27 0,25 1,46 1,78 1,01 44,14 27,63 37,23 219,570

KATILIMLAR

1 221 HATİCEE ASLAN 11B 27 12 24,00 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 13 4 12,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 59 26 52,50 273,065 16431

2 215 ALİ KUNCAN 11A 22 16 18,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 19 2 18,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 56 25 49,75 268,668 17152

3 131 OSMAN ESAT BAĞCI 11A 24 14 20,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 13 3 12,25 3 3 2,25 1 1 0,75 3 2 2,50 58 28 51,00 268,005 17258

4 172 ZELİHA İŞAL 11C 25 14 21,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 15 5 13,75 2 1 1,75 56 25 49,75 265,833 17635

5 136 ZEYNEP SUDE 11B 28 7 26,25 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 3 2 2,50 10 6 8,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 2 1,50 55 23 49,25 260,420 18597

6 210 GAMZE ÇİÇEK 11C 23 9 20,75 5 0 5,00 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 11 2 10,50 2 1 1,75 51 15 47,25 256,025 19381

7 147 HABİBE DOĞRU 11B 25 13 21,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 11 2 10,50 1 6 -0,50 1 3 0,25 1 5 -0,25 55 33 46,75 255,000 19556

8 211 GÖNÜL SOLMAZ 11B 27 6 25,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 9 2 8,50 1 4 0,00 1 3 0,25 1 4 0,00 52 22 46,50 252,680 19973

9 178 ZELİHA ÇET İN 11B 29 10 26,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 8 1 7,75 2 4 1,00 1 3 0,25 3 3 2,25 51 26 44,50 244,880 21466

10 223 NUR SENA KOÇ 11B 26 9 23,75 3 1 2,75 2 0 2,00 1 0 1,00 5 0 5,00 9 4 8,00 1 0 1,00 1 1 0,75 48 15 44,25 244,845 21474

11 204 MİSLİNA DEMİRDÖĞEN 11B 24 14 20,50 2 1 1,75 1 0 1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 10 2 9,50 2 1 1,75 1 3 0,25 3 1 2,75 50 25 43,75 243,403 21765

12 109 F Z E H R A YAVUZ 11C 27 9 24,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 4 7,00 48 20 43,00 240,713 22257

13 208 ZEHRA DAŞKIRAN 11B 26 13 22,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 12 6 10,50 3 1 2,75 1 1 0,75 1 3 0,25 49 27 42,25 239,315 22548

14 194 FATMA ZEHRA PAKKAN 11C 24 12 21,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 12 4 11,00 47 22 41,50 238,325 22730

15 137 MUHARREM DEMİR 11C 26 10 23,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 8 5 6,75 47 21 41,75 236,623 23086

16 138 SEMANUR KARABIYIK 11C 26 14 22,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 11 6 9,50 48 28 41,00 235,805 23257

17 195 GİZEM İŞAL 11B 18 9 15,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 13 0 13,00 1 3 0,25 2 2 1,50 43 16 39,00 231,193 24130

18 123 KENAN YILDIZ 11A 18 11 15,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 5 0 5,00 16 2 15,50 2 0 2,00 43 18 38,50 230,943 24181

19 222 AYŞE GÜL CANKATAN 11C 25 12 22,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 4 4,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 47 29 39,75 228,038 24777

20 175 YAŞAR TURAN AKI 11A 19 13 15,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 21 5 19,75 1 1 0,75 1 1 0,75 43 27 36,25 226,215 25157

21 171 ÖKKEŞ KÜMPERLİ 11A 19 11 16,25 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 11 7 9,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 44 25 37,75 224,355 25565

22 198 MEHMET SOYLU 11C 26 14 22,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 6 4 5,00 44 25 37,75 222,853 25892

23 155 TURGAY ERGÜVEN 11A 19 12 16,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 16 2 15,50 2 0 2,00 1 0 1,00 41 20 36,00 222,600 25957

24 169 ZEYNEP KAMALAK 11B 23 12 20,00 3 2 2,50 5 0 5,00 6 1 5,75 3 2 2,50 2 3 1,25 42 20 37,00 219,940 26492

25 144 TAHA 11A 14 4 13,00 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 15 2 14,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 37 11 34,25 217,063 27042

26 184 ELİFE KALLİ 11C 20 16 16,00 1 3 0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 11 3 10,25 0 1 -0,25 41 26 34,50 215,755 27307

27 151 ALİ YILMAZ 11C 27 13 23,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 6 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 43 29 35,75 214,620 27554

28 193 RİŞAN NAZ TATLI 11B 24 16 20,00 3 2 2,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 1 4,75 2 5 0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 43 31 35,25 213,833 27718

29 145 SELÇUK KARA 11A 25 11 22,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 5 1 4,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 39 19 34,25 210,790 28336
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ MERKEZYedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT) 44 1238 1523 42300

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,04 11,65 21,13 2,66 1,67 2,24 2,22 1,16 1,93 2,61 1,31 2,28 3,55 0,91 3,32 0,00 0,00 0,00 14,26 4,08 13,24 2,20 2,48 1,58 2,05 1,62 1,64 1,67 2,20 1,12 55,26 27,08 48,48 259,540

Okul Ortalaması 21,86 12,73 18,68 2,37 1,76 1,93 1,56 1,34 1,23 2,20 1,12 1,91 3,78 0,83 3,57 0,00 0,00 0,00 9,02 4,61 7,87 1,32 2,19 0,78 0,57 1,27 0,25 1,46 1,78 1,01 44,14 27,63 37,23 219,570

KATILIMLAR

30 218 EBRAR AÇIKGÖZ 11B 21 18 16,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 10 8 8,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 44 43 33,25 209,618 28586

31 141 FATMA NAR 11C 18 10 15,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 4 5,00 38 18 33,50 209,560 28598

32 444 RASİM 11C 25 14 21,50 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 0 5 -1,25 40 23 34,25 208,168 28881

33 192 MUSTAFA OKUMUŞ 11A 21 16 17,00 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 1 4,75 2 2 1,50 1 0 1,00 38 24 32,00 203,830 29779

34 129 MEHMET TOY 11A 20 8 18,00 3 1 2,75 4 1 3,75 6 4 5,00 1 0 1,00 34 14 30,50 199,525 30639

35 212 İSMAİL KILILI 11A 20 19 15,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 6 16 2,00 3 4 2,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 44 57 29,75 195,155 31533

36 190 GÜLLÜ UMUTLU 11B 19 16 15,00 3 1 2,75 7 6 5,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 34 27 27,25 188,683 32750

37 214 ABDULLAH GÖZÜ AÇIK 11A 18 21 12,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 6 16 2,00 0 5 -1,25 3 3 2,25 2 3 1,25 39 57 24,75 179,300 34335

38 180 BERAT TAŞ 11A 18 12 15,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 7 7 5,25 1 1 0,75 2 1 1,75 30 24 24,00 178,530 34461

39 219 BEYZA KARSU 11B 17 12 14,00 9 8 7,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 28 24 22,00 173,560 35253

40 173 RUMEYSA DEMİR 11B 16 24 10,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 6 14 2,50 1 6 -0,50 0 7 -1,75 2 4 1,00 38 62 22,50 173,475 35271

41 216 TOLGA 11A 14 12 11,00 8 7 6,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 26 26 19,50 164,915 36409

42 154 SUDE NAZ AVCU 11B 20 12 17,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 2 7 0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 28 33 19,75 162,618 36692

43 142 METE YEDİPINAR 11A 18 21 12,75 6 2 5,50 0 1 -0,25 24 24 18,00 160,293 36975

44 159 CENNET KAPLAN 11B 11 9 8,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 24 31 16,25 152,215 37814



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH GÖZÜ AÇIK 214 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,300 259,540 12 37 143 379 34335

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 15 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 21 12,75 32 15,92 18,68 21,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,00 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,83 1,23 1,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,92 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,58 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 6,33 8,64 9,78

Matematik-1 40 6 16 2,00 5 9,38 7,87 13,24

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,08 0,78 1,58

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,33 0,25 1,64

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,88 1,01 1,12

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 2,30 2,04 4,34

Toplam: 120 39 57 24,75 21 33,08 36,32 46,31

TYT Türkçe BCbeDDEbaaCedCdBbecceabBdEebDCDADBb dCBa

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DbCB DcCbceDaDCDeeAd     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik abaADEAD e B   cdb     cde a  d  da   eb

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen edcd  cad eDCAe bACe

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 21 45

Türkçe 40 18 21 45
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 3 3 50
Parçada Ana Fikir 8 5 3 63
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 9 40

Tarih-1 5 3 1 60
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 2 3 40
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 0 1 0
İklim Elemanları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
Felsefe 5 3 2 60
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 16 15

Matematik-1 40 6 16 15
Yaş Prb 1 0 1 0
Denklem çözme 1 0 1 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 1 33
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfade 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 1 0
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 1 0
İşçi Problemi 1 0 1 0
Denklem Kurma 3 0 2 0
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 1 0
Silindir ve küre 1 0 1 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 1 0
Açıortay  teoremi 1 0 1 0

TYT Fen 20 5 11 25

Fizik 7 0 5 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 1 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Termodinamik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kimya 7 3 3 43
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 1 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 1 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 1 0 100
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 1 0 100
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 1 0 100
Biyoloji 6 2 3 33
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 1 0 100
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KUNCAN 215 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,668 259,540 1 2 48 137 17152

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 15 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 15,92 18,68 21,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,00 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,83 1,23 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,92 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,58 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 6,33 8,64 9,78

Matematik-1 40 19 2 18,50 46 9,38 7,87 13,24

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,08 0,78 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,33 0,25 1,64

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,88 1,01 1,12

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 2,30 2,04 4,34

Toplam: 120 56 25 49,75 41 33,08 36,32 46,31

TYT Türkçe ccecBbC bCa AEaaeCCBEBddeEBDADCedCEABDCd

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CbDEcDCaC BDbCDcCDeA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik CE B DdbAEDA CEECB A D   DECB           

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen     d             CA

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 16 55

Türkçe 40 22 16 55
Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 1 2 33
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 7 1 88
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 13 6 52

Tarih-1 5 3 2 60
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 3 1 60
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
İklim Elemanları 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 4 1 80
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 19 2 48

Matematik-1 40 19 2 48
Sayılar ve bölünebilme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 1 0
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 1 0 100
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 3 0 100
Orantı Problemi 1 1 0 100
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 0 1 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 2 0 33
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Kalıtım 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT TAŞ 180 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,530 259,540 13 38 145 383 34461

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 15 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 15,92 18,68 21,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,00 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,83 1,23 1,93

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,92 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,58 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 6,33 8,64 9,78

Matematik-1 40 7 7 5,25 13 9,38 7,87 13,24

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,08 0,78 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,33 0,25 1,64

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,88 1,01 1,12

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,30 2,04 4,34

Toplam: 120 30 24 24,00 20 33,08 36,32 46,31

TYT Türkçe eeaEBbC     AEDDdCCe     EdDbaCbCCbABDCe

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal Cbe   e        A         

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik    B e D EDA b   a e     DcC c        c 

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen   b E            eCA

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 12 45

Türkçe 40 18 12 45
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 0 1 0
Paragrafta Ana Fikir 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 0 0 0
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 4 2 67
Parçada Ana Fikir 8 4 4 50
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 2 3 8

Tarih-1 5 1 2 20
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 0 1 0
Nüfusun Özellikleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Türleri 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 7 18

Matematik-1 40 7 7 18
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 1 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 0 1 0
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 0 2 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 1 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 1 1 14
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 2 1 33
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL KILILI 212 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,155 259,540 11 35 130 344 31533

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 15 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 15,92 18,68 21,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,00 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,83 1,23 1,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,92 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,58 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 6,33 8,64 9,78

Matematik-1 40 6 16 2,00 5 9,38 7,87 13,24

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,08 0,78 1,58

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,33 0,25 1,64

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,88 1,01 1,12

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 2,30 2,04 4,34

Toplam: 120 44 57 29,75 25 33,08 36,32 46,31

TYT Türkçe BCbeeDEbaaCeACdBcDcceabBdadCDCDADBE dCBa

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal eDCBEDcCbceDcDCDecAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik abaADEAD e B   cdb     cde a  d  da   eb

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen DbEbeaEccADebdedbAae

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 19 50

Türkçe 40 20 19 50
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 3 3 50
Parçada Ana Fikir 8 5 3 63
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 4 1 80
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 2 3 40
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 0 1 0
İklim Elemanları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
Felsefe 5 3 2 60
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 16 15

Matematik-1 40 6 16 15
Yaş Prb 1 0 1 0
Denklem çözme 1 0 1 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 1 33
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfade 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 1 0
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 1 0
İşçi Problemi 1 0 1 0
Denklem Kurma 3 0 2 0
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 1 0
Silindir ve küre 1 0 1 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 1 0
Açıortay  teoremi 1 0 1 0

TYT Fen 20 6 14 30

Fizik 7 3 4 43
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İş, Enerji 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 1 0 100
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Termodinamik 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kimya 7 2 5 29
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 1 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 1 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 1 5 17
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
KENAN YILDIZ 123 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,943 259,540 3 18 81 229 24181

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 15 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 15,92 18,68 21,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,00 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,83 1,23 1,93

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,92 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,58 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 6,33 8,64 9,78

Matematik-1 40 16 2 15,50 39 9,38 7,87 13,24

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,08 0,78 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,33 0,25 1,64

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,88 1,01 1,12

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 2,30 2,04 4,34

Toplam: 120 43 18 38,50 32 33,08 36,32 46,31

TYT Türkçe BebEBEC     bEa    B BCc EBDAeCbCacdBbCA

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CbDbdc a       ACDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik    B D  AEDA  dECc A DB ADECB           

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen     EB              

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 11 45

Türkçe 40 18 11 45
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 0 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 0 0 0
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 4 2 67
Parçada Ana Fikir 8 4 4 50
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 5 28

Tarih-1 5 2 3 40
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 0 2 0
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 16 2 40

Matematik-1 40 16 2 40
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 2 0 67
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 0 1 0
Denklem Kurma 3 2 1 67
Orantı Problemi 1 1 0 100
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 1 0 100
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 2 0 29
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Dalgalar 1 1 0 100
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET TOY 129 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,525 259,540 10 34 126 336 30639

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 15 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 15,92 18,68 21,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,00 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,83 1,23 1,93

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,92 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,58 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 6,33 8,64 9,78

Matematik-1 40 6 4 5,00 13 9,38 7,87 13,24

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,08 0,78 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,33 0,25 1,64

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,88 1,01 1,12

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,30 2,04 4,34

Toplam: 120 34 14 30,50 25 33,08 36,32 46,31

TYT Türkçe BCbAae       CEBEbeeACDBdECCDCDA BE d   

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DbCB           DCdAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik E  eDd  d  B     CaD     A              

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen       E             

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 8 50

Türkçe 40 20 8 50
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 6 0 100
Parçada Ana Fikir 8 6 1 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 0 1 0
Paragrafta Ana Fikir 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 7 2 28

Tarih-1 5 3 1 60
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 0 0 0
Nüfusun Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 0 0
Felsefe 5 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 4 15

Matematik-1 40 6 4 15
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 1 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 1 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 0 33
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 1 0 14
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kimya 7 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
METE YEDİPINAR 142 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,293 259,540 15 43 157 416 36975

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 15 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 21 12,75 32 15,92 18,68 21,13

Matematik-1 40 6 2 5,50 14 9,38 7,87 13,24

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,08 0,78 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,33 0,25 1,64

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,88 1,01 1,12

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,30 2,04 4,34

Toplam: 120 24 24 18,00 15 33,08 36,32 46,31

TYT Türkçe ccebBdCdeCaabEDDebCBaBCd bBDADCDbeEdBbae

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Matematik  E         Aa    B Ad    D C            

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen  a                  

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 21 45

Türkçe 40 18 21 45
Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 3 3 50
Parçada Ana Fikir 8 5 3 63
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 0 1 0

TYT Matematik 40 6 2 15

Matematik-1 40 6 2 15
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 1 33
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 2 0 67
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 1 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 1 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA OKUMUŞ 192 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,830 259,540 9 33 122 324 29779

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 15 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 15,92 18,68 21,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,00 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,83 1,23 1,93

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,92 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,58 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 6,33 8,64 9,78

Matematik-1 40 5 1 4,75 12 9,38 7,87 13,24

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,08 0,78 1,58

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,33 0,25 1,64

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,88 1,01 1,12

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,30 2,04 4,34

Toplam: 120 38 24 32,00 27 33,08 36,32 46,31

TYT Türkçe BaCAaDEbcE e aEBEeeeACeBdECCaCaAbaE BCBb

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DbCeED C de    DCcAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik    ADE   D        c        B            

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen eb  C ED            

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 16 53

Türkçe 40 21 16 53
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 6 0 100
Parçada Ana Fikir 8 2 6 25
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 3 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 5 36

Tarih-1 5 3 2 60
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 2 1 40
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
Felsefe 5 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 1 13

Matematik-1 40 5 1 13
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 0 33
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 2 2 29
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Termodinamik 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kimya 7 1 0 14
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ÖKKEŞ KÜMPERLİ 171 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,355 259,540 5 21 94 256 25565

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 15 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 11 16,25 41 15,92 18,68 21,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,00 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,83 1,23 1,93

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,92 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,58 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 6,33 8,64 9,78

Matematik-1 40 11 7 9,25 23 9,38 7,87 13,24

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,08 0,78 1,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,33 0,25 1,64

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,88 1,01 1,12

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 2,30 2,04 4,34

Toplam: 120 44 25 37,75 31 33,08 36,32 46,31

TYT Türkçe eCCcDDEA     CbBEaeeACDBAbCCbCabDdE     

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DbCdE   Cdb    DCAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik  C ADEADaD B   ccCcD  B  e a        c   

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen  bEA  E      c   ACe

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 11 48

Türkçe 40 19 11 48
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 4 4 50
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 0 0 0
Paragrafta Ana Fikir 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 9 4 36

Tarih-1 5 3 2 60
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 1 1 20
Nüfusun Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
Felsefe 5 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 7 28

Matematik-1 40 11 7 28
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem çözme 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 2 0 67
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfade 1 0 1 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 0 2 0
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 3 25

Fizik 7 3 1 43
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 1 0 100
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 1 0 100
Termodinamik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kimya 7 0 1 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 2 1 33
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 1 0 100
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ESAT BAĞCI 131 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,005 259,540 2 3 49 141 17258

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 15 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 15,92 18,68 21,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,00 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,83 1,23 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,92 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,58 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 6,33 8,64 9,78

Matematik-1 40 13 3 12,25 31 9,38 7,87 13,24

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,08 0,78 1,58

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,33 0,25 1,64

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,88 1,01 1,12

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 2,30 2,04 4,34

Toplam: 120 58 28 51,00 43 33,08 36,32 46,31

TYT Türkçe BCCeaeEA aCb bbBceccdCDBAECCDCDADBEedCBE

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DbCcED CCabDBDCDCcAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik     Dd beD B EC BCED   D A B E          

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen Dbae BED  e   e EACc

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 14 60

Türkçe 40 24 14 60
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Yorumu 2 0 2 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 8 0 100
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 5 56

Tarih-1 5 3 2 60
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 3 1 60
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
Felsefe 5 4 1 80
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 3 33

Matematik-1 40 13 3 33
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfade 1 0 1 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Sayılar ve bölünebilme 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Denklem kurma 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 1 0 100
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 3 0 100
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 6 35

Fizik 7 3 3 43
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İş, Enerji 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 1 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Termodinamik 1 0 0 0
Dalgalar 1 1 0 100
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kimya 7 1 1 14
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 1 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 3 2 50
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 1 0 100
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
SELÇUK KARA 145 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,790 259,540 8 29 112 303 28336

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 15 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 15,92 18,68 21,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,00 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,83 1,23 1,93

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,92 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,58 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 6,33 8,64 9,78

Matematik-1 40 5 1 4,75 12 9,38 7,87 13,24

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,08 0,78 1,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,33 0,25 1,64

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,88 1,01 1,12

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,30 2,04 4,34

Toplam: 120 39 19 34,25 29 33,08 36,32 46,31

TYT Türkçe ceDEBdCAe a dED AbC bBCdBEBDADCDCbEdBDCA

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CbDEc e        cCDdA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik    B      D a        D   D C            

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen   b E  c          CA

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 0 0 0
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 7 1 88
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 6 5 24

Tarih-1 5 3 2 60
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 0 1 0
Nüfusun Özellikleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Türleri 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 1 13

Matematik-1 40 5 1 13
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 1 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 1 1 14
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 1 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 2 0 33
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Kalıtım 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA 144 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,063 259,540 7 25 103 280 27042

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 15 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 4 13,00 33 15,92 18,68 21,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,00 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,83 1,23 1,93

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,92 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,58 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 6,33 8,64 9,78

Matematik-1 40 15 2 14,50 36 9,38 7,87 13,24

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,08 0,78 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,33 0,25 1,64

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,88 1,01 1,12

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 2,30 2,04 4,34

Toplam: 120 37 11 34,25 29 33,08 36,32 46,31

TYT Türkçe  eDEBEC        D CC cBd  E      CC  BeC 

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CbD  Dd C        D A     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik  E B  b  EDABCEE BCA     DEC    c       

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen   aaEB            e 

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 4 35

Türkçe 40 14 4 35
Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 0 0 0
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 1 1 33
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 3 0 50
Parçada Ana Fikir 8 1 1 13
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 6 2 24

Tarih-1 5 2 1 40
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 2 1 40
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Türleri 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 2 38

Matematik-1 40 15 2 38
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 1 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 2 0 67
Denklem çözme 1 1 0 100
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 3 0 100
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 1 0 100
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 1 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 3 10

Fizik 7 2 2 29
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Dalgalar 1 1 0 100
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
TOLGA 216 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,915 259,540 14 41 153 407 36409

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 15 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 12 11,00 28 15,92 18,68 21,13

Matematik-1 40 8 7 6,25 16 9,38 7,87 13,24

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,08 0,78 1,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,33 0,25 1,64

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,88 1,01 1,12

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 2,30 2,04 4,34

Toplam: 120 26 26 19,50 16 33,08 36,32 46,31

TYT Türkçe eeCcDDaA b  ACEBdeBcdaDBcEaCD           

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Matematik E aADE bde  aE  Bd D    a  B            

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen bbEbaaEc        EA b

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 12 35

Türkçe 40 14 12 35
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 2 2 33
Parçada Ana Fikir 8 2 2 25
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 0 0 0
Paragrafta Ana Fikir 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 7 20

Matematik-1 40 8 7 20
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 1 33
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfade 1 0 1 0
Temel Kavramlar 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 1 0
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 1 0
Denklem Kurma 3 1 0 33
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 7 20

Fizik 7 2 5 29
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 1 0 100
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Termodinamik 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kimya 7 0 1 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 2 1 33
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
TURGAY ERGÜVEN 155 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,600 259,540 6 23 100 265 25957

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 15 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 15,92 18,68 21,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,00 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,83 1,23 1,93

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,92 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,58 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 6,33 8,64 9,78

Matematik-1 40 16 2 15,50 39 9,38 7,87 13,24

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,08 0,78 1,58

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,33 0,25 1,64

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,88 1,01 1,12

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 2,30 2,04 4,34

Toplam: 120 41 20 36,00 30 33,08 36,32 46,31

TYT Türkçe BCbecaEb     C BcbecACDBdECCa DADBE cCB 

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DbCc    aa     D  bd     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik d  ADEA  D B    BCEDA BD A cCE          

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen      BED            

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 12 48

Türkçe 40 19 12 48
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Yorumu 2 1 0 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 0 83
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 3 6 12

Tarih-1 5 2 2 40
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 0 2 0
Nüfusun Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
Felsefe 5 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 16 2 40

Matematik-1 40 16 2 40
Yaş Prb 1 0 1 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 2 0 67
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Denklem kurma 1 1 0 100
Karışım problemi 1 1 0 100
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 1 0 100
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 2 1 67
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 0 15

Fizik 7 2 0 29
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Dalgalar 1 1 0 100
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kimya 7 1 0 14
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
YAŞAR TURAN AKI 175 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,215 259,540 4 20 91 252 25157

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 15 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 15,92 18,68 21,13

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,00 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,83 1,23 1,93

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,92 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,58 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 7 -0,75 -4 6,33 8,64 9,78

Matematik-1 40 21 5 19,75 49 9,38 7,87 13,24

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,08 0,78 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,33 0,25 1,64

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,88 1,01 1,12

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 2,30 2,04 4,34

Toplam: 120 43 27 36,25 30 33,08 36,32 46,31

TYT Türkçe cceEBdCAe a dED AbC bBCdBaBDAD    cABDCb

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal  bb c          beaaA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik CE B e DAEDA b   a A     D CecCCDAEDDBAD

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen   C c             Cd

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 13 48

Türkçe 40 19 13 48
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 0 0 0
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Fikir 6 1 3 17
Parçada Ana Fikir 8 7 0 88
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 1 7 4

Tarih-1 5 0 3 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 0 0 0
Nüfusun Özellikleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 21 5 53

Matematik-1 40 21 5 53
Sayılar ve bölünebilme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 0 1 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 0 1 0
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 1 33
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 1 0
Silindir ve küre 1 1 0 100
Daire diliminin alanı 1 1 0 100
Üçgende Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 1 0 100
Açıortay  teoremi 1 1 0 100
Dörtgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Silindir ve Koni 1 1 0 100

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 1 1 14
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 1 17
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Kalıtım 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARSU 219 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,560 259,540 14 39 148 393 35253

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 17 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 19,29 18,68 21,13

Matematik-1 40 9 8 7,00 18 7,21 7,87 13,24

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,68 0,78 1,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,26 0,25 1,64

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,18 1,01 1,12

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 2,12 2,04 4,34

Toplam: 120 28 24 22,00 18 36,59 36,32 46,31

TYT Türkçe c  EBaCA d  bEDa CCBbB B EaDbb   aEeBcCA

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Matematik    B Dec aDAd   Cd Ac    DbC    D a     

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen              e edDbA

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 12 43

Türkçe 40 17 12 43
Sözcükte Anlam 4 1 1 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 0 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 0 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 4 1 67
Parçada Ana Fikir 8 2 5 25
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 8 23

Matematik-1 40 9 8 23
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 1 0
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 1 33
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 1 33
Orantı Problemi 1 1 0 100
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 1 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 4 10

Fizik 7 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 2 3 33
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Ekoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
CENNET KAPLAN 159 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,215 259,540 17 44 160 428 37814

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 17 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 9 8,75 22 19,29 18,68 21,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,91 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,92 1,23 1,93

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,09 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,55 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 8,47 8,64 9,78

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 7,21 7,87 13,24

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,68 0,78 1,58

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,26 0,25 1,64

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,18 1,01 1,12

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 2,12 2,04 4,34

Toplam: 120 24 31 16,25 14 36,59 36,32 46,31

TYT Türkçe BCCbDDcb    ACceEee     AcaC        B   

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal ebCBbDA eEccBaCaCcAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik                 d                    c D

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen bbddb E bde     Eddc

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 9 28

Türkçe 40 11 9 28
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 0 2 0
Parçada Ana Fikir 8 1 0 13
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 1 0 33
Paragrafta Ana Fikir 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 10 9 40

Tarih-1 5 2 3 40
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 3 1 60
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
Felsefe 5 2 3 40
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 1 0 100

TYT Fen 20 2 11 10

Fizik 7 1 5 14
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 1 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Termodinamik 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kimya 7 0 3 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 1 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 1 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 3 17
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR AÇIKGÖZ 218 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,618 259,540 12 30 116 309 28586

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 17 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 19,29 18,68 21,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,91 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,92 1,23 1,93

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,09 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,55 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 8,47 8,64 9,78

Matematik-1 40 10 8 8,00 20 7,21 7,87 13,24

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,68 0,78 1,58

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,26 0,25 1,64

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,18 1,01 1,12

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 2,12 2,04 4,34

Toplam: 120 44 43 33,25 28 36,59 36,32 46,31

TYT Türkçe BabeeDEd bdeAeEBEDBdcCDBdEaCDCebDBEcdCBb

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DDCaEce a ec D beAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik aC ADE eCDcB EC Bdbc     c  b           

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen cbd d cD dDe  dB ACc

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 18 53

Türkçe 40 21 18 53
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Parçada Yardımcı Fikir 6 4 2 67
Parçada Ana Fikir 8 5 3 63
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 8 32

Tarih-1 5 4 1 80
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 0 3 0
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 1 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Türleri 1 0 0 0
Felsefe 5 1 2 20
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 8 25

Matematik-1 40 10 8 25
Yaş Prb 1 0 1 0
Denklem çözme 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfade 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Sayılar ve bölünebilme 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 1 0
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Denklem kurma 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 0 1 0
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 9 25

Fizik 7 0 5 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 1 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kimya 7 2 2 29
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 3 2 50
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 1 0 100
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 1 0 100
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM İŞAL 195 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,193 259,540 9 17 80 228 24130

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 17 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 9 15,75 39 19,29 18,68 21,13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,91 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,92 1,23 1,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,09 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 8,47 8,64 9,78

Matematik-1 40 13 0 13,00 33 7,21 7,87 13,24

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,68 0,78 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,26 0,25 1,64

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,18 1,01 1,12

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 2,12 2,04 4,34

Toplam: 120 43 16 39,00 33 36,59 36,32 46,31

TYT Türkçe BCCecDEb EdeACcBEbe   DB  CCD DA   Be   

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal         CEe BDCbCAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik EC ADE DCD    CDB ED                    

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen  b b aE       e  ACe

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 9 45

Türkçe 40 18 9 45
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 2 0 33
Parçada Ana Fikir 8 4 0 50
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 0 1 0
Paragrafta Ana Fikir 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 9 2 36

Tarih-1 5 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 2 0 40
Nüfusun Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
Felsefe 5 3 1 60
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 0 33

Matematik-1 40 13 0 33
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem çözme 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfade 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Denklem kurma 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 5 15

Fizik 7 1 3 14
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Termodinamik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kimya 7 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 2 2 33
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 1 0 100
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
GÖNÜL SOLMAZ 211 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,680 259,540 4 8 59 172 19973

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 17 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 19,29 18,68 21,13

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,91 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,92 1,23 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,09 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 8,47 8,64 9,78

Matematik-1 40 9 2 8,50 21 7,21 7,87 13,24

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,68 0,78 1,58

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,26 0,25 1,64

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,18 1,01 1,12

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 2,12 2,04 4,34

Toplam: 120 52 22 46,50 39 36,59 36,32 46,31

TYT Türkçe BCCd D A aC  CEBEee ACDBAECCDCD DBEBdCBb

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DDC Ee   aAeBDCDCAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik     D  bCD       C D A  EA a E          

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen ebbe  Ea dD  bed bCe

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 6 68

Türkçe 40 27 6 68
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Ekler 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 6 0 100
Parçada Ana Fikir 8 7 0 88
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 13 3 52

Tarih-1 5 4 0 80
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 0 2 0
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
Felsefe 5 4 1 80
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 2 23

Matematik-1 40 9 2 23
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfade 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 1 0 100
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 2 1 67
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 11 15

Fizik 7 1 4 14
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 1 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Termodinamik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kimya 7 1 3 14
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 1 4 17
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLLÜ UMUTLU 190 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,683 259,540 13 36 135 357 32750

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 17 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 19,29 18,68 21,13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,91 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,92 1,23 1,93

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,09 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,55 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 8,47 8,64 9,78

Matematik-1 40 7 6 5,50 14 7,21 7,87 13,24

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,68 0,78 1,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,26 0,25 1,64

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,18 1,01 1,12

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 2,12 2,04 4,34

Toplam: 120 34 27 27,25 23 36,59 36,32 46,31

TYT Türkçe BCbeDD b aea a BEaeaAebBAaCCDdDADBE eCBa

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal                De AB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik     DE e D B d  eCbc    EA  b           

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen eC dC E      b   ACc

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 16 48

Türkçe 40 19 16 48
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Yorumu 2 0 1 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 4 2 67
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 3 1 12

Tarih-1 5 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 0 0 0
Nüfusun Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 0 0
Felsefe 5 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 6 18

Matematik-1 40 7 6 18
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 1 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Denklem kurma 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 1 0 33
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 4 25

Fizik 7 3 2 43
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İş, Enerji 1 1 0 100
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Termodinamik 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kimya 7 0 1 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 2 1 33
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 1 0 100
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
HABİBE DOĞRU 147 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,000 259,540 3 7 57 167 19556

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 17 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 19,29 18,68 21,13

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,91 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,92 1,23 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,09 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 8,47 8,64 9,78

Matematik-1 40 11 2 10,50 26 7,21 7,87 13,24

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,68 0,78 1,58

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,26 0,25 1,64

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,18 1,01 1,12

TYT Fen 20 3 14 -0,50 -3 2,12 2,04 4,34

Toplam: 120 55 33 46,75 39 36,59 36,32 46,31

TYT Türkçe eeaEBECAbd  dEDDcbbBEeCBBEBDAbCDCCEABbCe

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CDDEBDeECdBDbCDAeDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik a  B D e ED   EECB   D   DE             

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen ebbcEcaDc bd  aceaCe

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 13 63

Türkçe 40 25 13 63
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 16 4 64

Tarih-1 5 5 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 3 2 60
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 0 1 0
Felsefe 5 4 1 80
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 2 28

Matematik-1 40 11 2 28
Sayılar ve bölünebilme 1 0 1 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 2 0 67
Orantı Problemi 1 1 0 100
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 14 15

Fizik 7 1 6 14
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 1 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 1 0
Termodinamik 1 0 1 0
Kimya 7 1 3 14
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 1 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 5 17
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCEE ASLAN 221 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,065 259,540 1 1 45 128 16431

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 17 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 19,29 18,68 21,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,91 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,92 1,23 1,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,09 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,47 8,64 9,78

Matematik-1 40 13 4 12,00 30 7,21 7,87 13,24

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,68 0,78 1,58

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,26 0,25 1,64

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,18 1,01 1,12

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 2,12 2,04 4,34

Toplam: 120 59 26 52,50 44 36,59 36,32 46,31

TYT Türkçe e eEBECAeCEcbEDDebCBEBCaBEBDADCaCaEeBDdA

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CbeEBD da BDACDACDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik CE B DC  bDc C ECa AcD   D C            

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen e CeE  D   c e ae CA

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 12 68

Türkçe 40 27 12 68
Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 5 3 63
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 4 56

Tarih-1 5 3 2 60
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 1 2 20
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
İklim Elemanları 1 0 1 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 5 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 4 33

Matematik-1 40 13 4 33
Sayılar ve bölünebilme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 1 0
Denklem çözme 1 1 0 100
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 2 1 67
Orantı Problemi 1 1 0 100
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 1 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 6 25

Fizik 7 2 2 29
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 1 2 14
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 2 2 33
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0
Kalıtım 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
MİSLİNA DEMİRDÖĞEN 204 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,403 259,540 7 11 67 193 21765

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 17 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 19,29 18,68 21,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,91 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,92 1,23 1,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,09 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 8,47 8,64 9,78

Matematik-1 40 10 2 9,50 24 7,21 7,87 13,24

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,68 0,78 1,58

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,26 0,25 1,64

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,18 1,01 1,12

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 2,12 2,04 4,34

Toplam: 120 50 25 43,75 36 36,59 36,32 46,31

TYT Türkçe ce EBdCAeCabdEDDACCcaBCd EBDADCDCaEdBDeb

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CbD      ABabCDACDaA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik CE B D  d  A  EE          cCB         A 

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen   C E aDc ec    eDCA

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 14 60

Türkçe 40 24 14 60
Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 0 1 0
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 4 2 67
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 2 1 40
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 1 0 20
Nüfusun Özellikleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
Felsefe 5 3 2 60
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 2 25

Matematik-1 40 10 2 25
Sayılar ve bölünebilme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 1 0 33
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 5 30

Fizik 7 2 1 29
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 1 0
Kimya 7 1 3 14
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 1 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 3 1 50
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 1 0 100
Kalıtım 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
NUR SENA KOÇ 223 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,845 259,540 6 10 65 188 21474

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 17 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 19,29 18,68 21,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,91 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,92 1,23 1,93

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,09 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 8,47 8,64 9,78

Matematik-1 40 9 4 8,00 20 7,21 7,87 13,24

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,68 0,78 1,58

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,26 0,25 1,64

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,18 1,01 1,12

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 2,12 2,04 4,34

Toplam: 120 48 15 44,25 37 36,59 36,32 46,31

TYT Türkçe BCCADeEd a e CcBEbB ACDBdECCDCDbDBE dCBE

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DbCB D C     D DCAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik    ADdA dD B  C dC       b BC           

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen           D      A a

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 9 65

Türkçe 40 26 9 65
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Parçada Yardımcı Fikir 6 6 0 100
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 1 44

Tarih-1 5 3 1 60
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 2 0 40
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 0 0
Felsefe 5 1 0 20
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 4 23

Matematik-1 40 9 4 23
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 1 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 1 33
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Kimya 7 1 0 14
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 1 17
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
RİŞAN NAZ TATLI 193 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,833 259,540 11 28 109 295 27718

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 17 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 19,29 18,68 21,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,91 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,92 1,23 1,93

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,09 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,55 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 8,47 8,64 9,78

Matematik-1 40 5 1 4,75 12 7,21 7,87 13,24

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,68 0,78 1,58

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,26 0,25 1,64

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,18 1,01 1,12

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 2,12 2,04 4,34

Toplam: 120 43 31 35,25 29 36,59 36,32 46,31

TYT Türkçe cCCeDeEdEECaACEBceeeACDBedaaDeDbDBEBdCBE

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DcCBdDeCCEb      A       

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik     D             c           E D   A  D

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen bCEeecd  AD ede EbCa

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 16 60

Türkçe 40 24 16 60
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 3 3 50
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 4 32

Tarih-1 5 3 2 60
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 4 1 80
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 0 1 0
İklim Elemanları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
Felsefe 5 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 1 13

Matematik-1 40 5 1 13
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 1 0 100
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 1 0 100
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 1 0 100

TYT Fen 20 6 10 30

Fizik 7 2 5 29
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İş, Enerji 1 1 0 100
Sıvı ve gaz basıncı 1 1 0 100
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Termodinamik 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kimya 7 2 2 29
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 1 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 2 3 33
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA DEMİR 173 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,475 259,540 15 40 149 394 35271

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 17 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 24 10,00 25 19,29 18,68 21,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,91 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,92 1,23 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,09 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,47 8,64 9,78

Matematik-1 40 6 14 2,50 6 7,21 7,87 13,24

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,68 0,78 1,58

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 0,26 0,25 1,64

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,18 1,01 1,12

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 2,12 2,04 4,34

Toplam: 120 38 62 22,50 19 36,59 36,32 46,31

TYT Türkçe aCbAeDdcEadbACdBEbecACeBdaabedcbcBEBeCBd

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal abCcEaAdCcADaDCDCAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik  bacDb  bad    D     c DEA   aE bd  cda 

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen ebceecEcbebcacedbACa

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 24 40

Türkçe 40 16 24 40
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 3 3 50
Parçada Ana Fikir 8 2 6 25
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 0 1 0
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 2 3 40
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 2 3 40
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
Felsefe 5 4 1 80
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 14 15

Matematik-1 40 6 14 15
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem çözme 1 0 1 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 2 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 1 0
Temel Kavramlar 2 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 1 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 1 0 100
İşçi Problemi 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 1 1 33
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 1 0 100
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 1 0
Daire diliminin alanı 1 0 1 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Dörtgende Alan 1 0 1 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 1 6 14
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 1 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Termodinamik 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kimya 7 0 7 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 1 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 1 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 1 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 2 4 33
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 1 0
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 1 0 100
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ AVCU 154 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,618 259,540 16 42 155 412 36692

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 17 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 19,29 18,68 21,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,91 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,92 1,23 1,93

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,09 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,55 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 8,47 8,64 9,78

Matematik-1 40 2 7 0,25 1 7,21 7,87 13,24

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,68 0,78 1,58

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,26 0,25 1,64

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,18 1,01 1,12

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 2,12 2,04 4,34

Toplam: 120 28 33 19,75 16 36,59 36,32 46,31

TYT Türkçe aCCAD E  a e edBEcecbCDBe aCDCaADBE BCB 

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal  aCcdc    b a  DC Ad     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik     Dd   a Bc  ade b                    

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen  b  e c  bDe  d   Ce

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 12 50

Türkçe 40 20 12 50
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Yorumu 2 0 2 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 3 2 50
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 3 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 4 7 16

Tarih-1 5 1 3 20
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 0 1 0
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 0 0
Felsefe 5 0 2 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 7 5

Matematik-1 40 2 7 5
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 1 0
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 7 10

Fizik 7 0 3 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kimya 7 1 2 14
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 2 17
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 1 0 100
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA DAŞKIRAN 208 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,315 259,540 8 13 73 203 22548

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 17 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 19,29 18,68 21,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,91 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,92 1,23 1,93

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,09 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,55 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 8,47 8,64 9,78

Matematik-1 40 12 6 10,50 26 7,21 7,87 13,24

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,68 0,78 1,58

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,26 0,25 1,64

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,18 1,01 1,12

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 2,12 2,04 4,34

Toplam: 120 49 27 42,25 35 36,59 36,32 46,31

TYT Türkçe deeEBECAee EdcDDAbCBcBCBeEBDAaCDCCEdBDCb

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CbcE        b   CDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik  E B DCbbbD   cEb CAE    DbCB           

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen e C E CD     e  eeCc

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 13 65

Türkçe 40 26 13 65
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 3 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 6 3 24

Tarih-1 5 2 2 40
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 0 0 0
Nüfusun Özellikleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 6 30

Matematik-1 40 12 6 30
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 0 1 0
Denklem Kurma 3 2 0 67
Orantı Problemi 1 0 1 0
Hız Problemi 1 1 0 100
İşçi Problemi 1 1 0 100
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 5 25

Fizik 7 3 1 43
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 1 0 100
Kimya 7 1 1 14
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 1 3 17
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA ÇET İN 178 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,880 259,540 5 9 64 187 21466

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 17 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 19,29 18,68 21,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,91 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,92 1,23 1,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,09 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,55 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 8,47 8,64 9,78

Matematik-1 40 8 1 7,75 19 7,21 7,87 13,24

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,68 0,78 1,58

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,26 0,25 1,64

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,18 1,01 1,12

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 2,12 2,04 4,34

Toplam: 120 51 26 44,50 37 36,59 36,32 46,31

TYT Türkçe cBbEBECAeCE dEDDAbeBEBCBdEBDADCDCCdABDed

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal Cbe B     B bCDAeDcA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik C    D    DA C     A     Dc B           

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen cbCec CD  ebe EBdeCe

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 10 73

Türkçe 40 29 10 73
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 3 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 4 2 67
Parçada Ana Fikir 8 7 1 88
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 2 2 40
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 0 0 0
Nüfusun Özellikleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 3 1 60
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 1 20

Matematik-1 40 8 1 20
Sayılar ve bölünebilme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 1 0 100
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 0 33
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 10 30

Fizik 7 2 4 29
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 1 0
İş, Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 1 0 100
Kimya 7 1 3 14
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 1 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 1 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 1 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 3 3 50
Canlıların temel bileşenleri 1 1 0 100
Hücre organelleri 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KAMALAK 169 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,940 259,540 10 24 101 273 26492

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 17 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 19,29 18,68 21,13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,91 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,92 1,23 1,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,09 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 8,47 8,64 9,78

Matematik-1 40 6 1 5,75 14 7,21 7,87 13,24

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,68 0,78 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,26 0,25 1,64

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,18 1,01 1,12

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 2,12 2,04 4,34

Toplam: 120 42 20 37,00 31 36,59 36,32 46,31

TYT Türkçe deD*BdCAbCE bEDDAbCeEBCBdEBDADabCCEe    

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal           BebCDACDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik CE   D b ED     C                       

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen bECeE          eCaeA

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 12 58

Türkçe 40 23 12 58
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 0 1 0
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 3 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 3 1 50
Parçada Ana Fikir 8 4 2 50
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 2 32

Tarih-1 5 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 0 0 0
Nüfusun Özellikleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 3 2 60
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 1 15

Matematik-1 40 6 1 15
Sayılar ve bölünebilme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 0 0 0
Orantı Problemi 1 1 0 100
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 5 25

Fizik 7 3 2 43
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 1 0 100
İş, Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 2 3 33
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 1 0 100
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0
Ekoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SUDE 136 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,420 259,540 2 5 53 156 18597

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 17 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 19,29 18,68 21,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,91 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,92 1,23 1,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,09 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,55 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,47 8,64 9,78

Matematik-1 40 10 6 8,50 21 7,21 7,87 13,24

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,68 0,78 1,58

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,26 0,25 1,64

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,18 1,01 1,12

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 2,12 2,04 4,34

Toplam: 120 55 23 49,25 41 36,59 36,32 46,31

TYT Türkçe e eEBECAbC    cDeCCBEBCdBEBDADCDCCEdBDCA

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CbeEBa a ABDACDceDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik  E B aCD   A  EEdc     bbDECc           

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen e C E  D d      eaCA

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 7 70

Türkçe 40 28 7 70
Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Fikir 6 6 0 100
Parçada Ana Fikir 8 7 1 88
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 3 2 60
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 1 2 20
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
Felsefe 5 5 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 6 25

Matematik-1 40 10 6 25
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 0 1 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 1 1 33
Orantı Problemi 1 0 1 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 1 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 4 25

Fizik 7 2 1 29
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 1 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 1 1 14
Periyodik özelliklerin değişimi 1 1 0 100
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 1 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 2 2 33
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YILMAZ 151 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,620 259,540 10 27 108 293 27554

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 12 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 21,27 18,68 21,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,88 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,06 1,23 1,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,75 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,69 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,38 8,64 9,78

Matematik-1 40 3 6 1,50 4 6,92 7,87 13,24

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,20 0,78 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,25 1,64

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,85 1,01 1,12

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,00 2,04 4,34

Toplam: 120 43 29 35,75 30 39,98 36,32 46,31

TYT Türkçe BCCADeEAaECeAddBEbeeACcddEeCDCDADBEBeCBE

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DbCBccAbCEAeBDdbCAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik   eAD    e     ad       cA a            

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen       a          d c

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 13 68

Türkçe 40 27 13 68
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 0 2 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 4 2 67
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 3 2 60
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 3 2 60
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
Felsefe 5 3 2 60
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 6 8

Matematik-1 40 3 6 8
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 1 33
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 1 0
Denklem Kurma 3 1 1 33
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kimya 7 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 2 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL CANKATAN 222 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,038 259,540 7 19 89 243 24777

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 12 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 21,27 18,68 21,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,88 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,06 1,23 1,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,75 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,69 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,38 8,64 9,78

Matematik-1 40 5 4 4,00 10 6,92 7,87 13,24

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,20 0,78 1,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 0,25 1,64

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,85 1,01 1,12

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 1,00 2,04 4,34

Toplam: 120 47 29 39,75 33 39,98 36,32 46,31

TYT Türkçe BCbADDEdE daeCdBE eeACDBdECCaeDADBE dCBE

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DeCcEeAedEAcdDCDCAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik d  ADb           Cbb       B E          

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen eC  edEc      e  ACa

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 12 63

Türkçe 40 25 12 63
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 3 2 60
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 2 3 40
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
Felsefe 5 3 2 60
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 4 13

Matematik-1 40 5 4 13
Yaş Prb 1 0 1 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Denklem kurma 1 0 1 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 2 0 67
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 6 20

Fizik 7 2 3 29
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İş, Enerji 1 1 0 100
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kimya 7 0 1 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 2 2 33
Canlıların sınıflandırılması 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 1 0 100
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFE KALLİ 184 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,755 259,540 9 26 106 287 27307

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 12 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 21,27 18,68 21,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,88 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,06 1,23 1,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,75 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,69 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 11,38 8,64 9,78

Matematik-1 40 11 3 10,25 26 6,92 7,87 13,24

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,20 0,78 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,25 1,64

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,85 1,01 1,12

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,00 2,04 4,34

Toplam: 120 41 26 34,50 29 39,98 36,32 46,31

TYT Türkçe aCbAcDEb d CACdBEeccbCbBdEaCDecADBE dCB 

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal ceCe a  C beBDCDCAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik EC  DEAbCD      aCbD     A  C           

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen                   e 

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 16 50

Türkçe 40 20 16 50
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Ekler 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 3 3 50
Parçada Ana Fikir 8 5 3 63
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 10 6 40

Tarih-1 5 1 3 20
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 1 1 20
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 0 0 0
Felsefe 5 3 2 60
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 3 28

Matematik-1 40 11 3 28
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem çözme 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfade 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 0 33
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 1 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 1 0
Hücre bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
F Z E H R A YAVUZ 109 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,713 259,540 3 12 70 197 22257

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 12 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 21,27 18,68 21,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,88 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,06 1,23 1,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,75 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,69 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,38 8,64 9,78

Matematik-1 40 8 4 7,00 18 6,92 7,87 13,24

Toplam: 120 48 20 43,00 36 39,98 36,32 46,31

TYT Türkçe  BaEB CA dad EDeAbCBEBCaeEBDADCDCCdABDCA

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal dccEBDCEdAcDcCDdCDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik      D    DA C   e AE    DEda   c       

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 9 68

Türkçe 40 27 9 68
Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 0 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 0 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 8 0 100
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 2 3 40
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 4 1 80
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 1 0
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
Felsefe 5 3 2 60
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 4 20

Matematik-1 40 8 4 20
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 1 0 100
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 1 1 33
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 1 0 100
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 1 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NAR 141 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,560 259,540 11 31 117 310 28598

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 12 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 10 15,50 39 21,27 18,68 21,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,88 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,06 1,23 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,75 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,69 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,38 8,64 9,78

Matematik-1 40 6 4 5,00 13 6,92 7,87 13,24

Toplam: 120 38 18 33,50 28 39,98 36,32 46,31

TYT Türkçe c  eaDE  aCe CdBEDBcAaeBAECCD D c E  C  

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal ce BED CCabDBDCDCAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik   d  bA e        C D    E  B E    b     

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 10 45

Türkçe 40 18 10 45
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 0 0 0
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 0 83
Parçada Ana Fikir 8 3 3 38
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri 3 1 0 33
Paragrafta Ana Fikir 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 14 4 56

Tarih-1 5 2 2 40
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 3 1 60
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
Felsefe 5 4 1 80
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 4 15

Matematik-1 40 6 4 15
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 1 0
Basit Eşitsizlik 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 1 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 2 0 67
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 1 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ZEHRA PAKKAN 194 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,325 259,540 4 14 74 206 22730

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 12 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 21,27 18,68 21,13

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,88 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,06 1,23 1,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,69 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,38 8,64 9,78

Matematik-1 40 12 4 11,00 28 6,92 7,87 13,24

Toplam: 120 47 22 41,50 35 39,98 36,32 46,31

TYT Türkçe eBeEBd ACeE bEecACCBEaCeBEBDADeDCaEdB C 

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal  bcb bCEaAB bCDACDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik dE B DCbAED  CE    Aca   D C            

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 12 60

Türkçe 40 24 12 60
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 1 0 100
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 1 2 33
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Fikir 6 3 2 50
Parçada Ana Fikir 8 6 1 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 6 44

Tarih-1 5 0 3 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 3 2 60
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 1 0
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
Felsefe 5 3 1 60
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 4 30

Matematik-1 40 12 4 30
Sayılar ve bölünebilme 1 0 1 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 1 0 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Denklem çözme 1 1 0 100
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 1 0 33
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 1 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE ÇİÇEK 210 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,025 259,540 2 6 56 166 19381

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 12 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 21,27 18,68 21,13

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,88 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,06 1,23 1,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,75 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,69 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,38 8,64 9,78

Matematik-1 40 11 2 10,50 26 6,92 7,87 13,24

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,20 0,78 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,25 1,64

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,85 1,01 1,12

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,00 2,04 4,34

Toplam: 120 51 15 47,25 39 39,98 36,32 46,31

TYT Türkçe BCCADDEA    ACEBEaeeACDBeEaCa    BEcabBE

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal DDCBEDA e AcdDCDCAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik     D A  D B    BCbD   D   BCE         b

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

TYT Fen                  ACa

Cevap Anahtarı B DCEACBEDEADDCACBEACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 9 58

Türkçe 40 23 9 58
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 0 0
Ekler 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 4 1 67
Parçada Ana Fikir 8 3 2 38
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 1 2 33
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 5 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 2 1 40
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Türleri 1 0 0 0
Felsefe 5 3 2 60
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 2 28

Matematik-1 40 11 2 28
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 1 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 1 0 100
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 2 0 67
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 1 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 2 1 33
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 1 0 100
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET SOYLU 198 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,853 259,540 8 22 98 262 25892

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 12 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 21,27 18,68 21,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,88 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,06 1,23 1,93

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,75 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,69 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,38 8,64 9,78

Matematik-1 40 6 4 5,00 13 6,92 7,87 13,24

Toplam: 120 44 25 37,75 31 39,98 36,32 46,31

TYT Türkçe eebEBddAeeEaAEeDACCBEaCeBEBDADCDCaEdBcCA

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CbDcBcCEbA eAdDACbBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik    B e     Aa    B A     D Cec          

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 14 65

Türkçe 40 26 14 65
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 0 2 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 1 2 33
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 7 48

Tarih-1 5 3 2 60
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 3 2 60
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 1 0
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
Felsefe 5 2 2 40
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 4 15

Matematik-1 40 6 4 15
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 1 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 1 33
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 2 0 67
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 1 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
MUHARREM DEMİR 137 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,623 259,540 5 15 76 217 23086

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 12 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 21,27 18,68 21,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,88 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,06 1,23 1,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,75 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,69 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,38 8,64 9,78

Matematik-1 40 8 5 6,75 17 6,92 7,87 13,24

Toplam: 120 47 21 41,75 35 39,98 36,32 46,31

TYT Türkçe BCCADDEA aaedCEBEae bCDB E CDdDADBEedCBE

Cevap Anahtarı B BCCADDEAEECCACEBEDBBACDBAECCDCDADBEBBCBE

TYT Sosyal ecCBEcA CabDeDCDCAAB     

Cevap Anahtarı B DDCBEDACCEADBDCDCAABEDAAB

TYT Matematik   dADEAb e B   D C                   dDc

Cevap Anahtarı B ECBADEADCDBBEECDBCEDAABDEACBCEEADCCDABDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 10 65

Türkçe 40 26 10 65
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Ekler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Parçada Yardımcı Fikir 6 3 2 50
Parçada Ana Fikir 8 7 0 88
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 6 52

Tarih-1 5 3 2 60
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 2 2 40
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
Felsefe 5 3 2 60
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 5 20

Matematik-1 40 8 5 20
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 1 33
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfade 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Dörtgende Alan 1 1 0 100
Açıortay  teoremi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
RASİM 444 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,168 259,540 12 32 119 313 28881

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 12 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 21,27 18,68 21,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,88 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,06 1,23 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,75 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,69 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,38 8,64 9,78

Matematik-1 40 0 5 -1,25 -3 6,92 7,87 13,24

Toplam: 120 40 23 34,25 29 39,98 36,32 46,31

TYT Türkçe eeDEBEbdeba AEDDAbCBEBCdeEBeADCDCaEeBDCc

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CceEeDCE ABDbCDACDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik   becba                                 

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 14 63

Türkçe 40 25 14 63
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 4 2 67
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 4 60

Tarih-1 5 2 3 40
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 4 0 80
Nüfusun Özellikleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 0 0
Türkiye'de Topraklar 1 1 0 100
Felsefe 5 4 1 80
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 5 0

Matematik-1 40 0 5 0
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 2 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü İfade 1 0 1 0
Köklü  İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 0 0 0
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 0 0 0
Denklem Kurma 3 0 0 0
Orantı Problemi 1 0 0 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 0 0 0
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR KARABIYIK 138 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,805 259,540 6 16 78 220 23257

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 12 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 21,27 18,68 21,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,88 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,06 1,23 1,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,75 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,69 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,38 8,64 9,78

Matematik-1 40 11 6 9,50 24 6,92 7,87 13,24

Toplam: 120 48 28 41,00 34 39,98 36,32 46,31

TYT Türkçe ceDEBdCAedcbbEDDACCBbBCaeEBDADCDCCEdBDeb

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CbDEccddb BabCDACDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik CE B edDAEDA  E b  e     D Cde          

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 14 65

Türkçe 40 26 14 65
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 1 1 50
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 2 1 67
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 8 44

Tarih-1 5 3 2 60
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 0 4 0
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Türleri 1 0 1 0
İklim Elemanları 1 0 1 0
Türkiye'de Topraklar 1 0 0 0
Felsefe 5 3 2 60
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 6 28

Matematik-1 40 11 6 28
Sayılar ve bölünebilme 1 1 0 100
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 0 1 0
1. Dereceden Denklem Çözme 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 0 1 0
Köklü  İfadeler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 1 0 33
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 1 0 100
Denklem Kurma 3 0 1 0
Orantı Problemi 1 0 1 0
Hız Problemi 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 0 0 0
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 0 0 0
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon ve Olasılık 1 0 1 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0
Açıortay  teoremi 1 0 0 0
Dörtgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( TYT)

KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ MERKEZ / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA İŞAL 172 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,833 259,540 1 4 51 146 17635

Puanı Hesaplanan: 44 610 893 40629

Katılımlar: 12 44 1238 1523 42300

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 21,27 18,68 21,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,88 1,93 2,24

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,06 1,23 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,75 1,91 2,28

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,69 3,57 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,38 8,64 9,78

Matematik-1 40 15 5 13,75 34 6,92 7,87 13,24

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,20 0,78 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,25 1,64

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,85 1,01 1,12

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,00 2,04 4,34

Toplam: 120 56 25 49,75 41 39,98 36,32 46,31

TYT Türkçe eeDEBECAedEdbEeDAbCBbdCd EBcbDCDCaEABDCA

Cevap Anahtarı A BBDEBECACCEEAEDDACCBEBCBBEBDADCDCCEABDCA

TYT Sosyal CbD eeCECbBDbCDACDBA     

Cevap Anahtarı A CDDEBDCECABDACDACDBAADEBA

TYT Matematik   b  DCbAaD   bEC CA   A DECB     cDD   

Cevap Anahtarı A CEEBBDCDAEDABCEECBCAEDBAADECBDCCDAEDDBAD

TYT Fen                  eCA

Cevap Anahtarı A AECDEBCDAEDACDEBCDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 14 63

Türkçe 40 25 14 63
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümle Yorumu 2 2 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Ekler 1 0 1 0
Sıfat (Ön ad) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı İkiye Bölme) 1 0 1 0
Paragrafın yapısı (Akışı Bozan Cümle) 1 1 0 100
Paragrafın yapısı (Parçayı Tamamlama) 1 1 0 100
Paragrafta Ana Fikir 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri 3 1 2 33
Paragrafın Yapısı (Parça Oluşturma) 1 0 0 0
Parçada Yardımcı Fikir 6 5 1 83
Parçada Ana Fikir 8 6 2 75
Parçanın Yapısı (Hangisine verilmiş cevap) 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 5 56

Tarih-1 5 2 2 40
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - Türk Göçleri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi (I. TBMM Dönemi) 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi (Lozan Antlaşması) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 3 2 60
Nüfusun Özellikleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Türleri 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 1 0 100
Türkiye'de Topraklar 1 0 1 0
Felsefe 5 4 1 80
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Gençlik 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 5 38

Matematik-1 40 15 5 38
Sayılar ve bölünebilme 1 0 0 0
Sayılar ve Akıl Yürütme 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 1 50
1. Dereceden Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfade 1 1 0 100
Köklü  İfadeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Kar - Zarar,  % Problemi 3 0 0 0
Denklem çözme 1 0 0 0
Yaş Prb 1 0 1 0
Denklem Kurma 3 2 0 67
Orantı Problemi 1 1 0 100
Hız Problemi 1 1 0 100
İşçi Problemi 1 0 0 0
Denklem kurma ve Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 1 1 0 100
Karışım problemi 1 0 0 0
Denklem kurma 1 1 0 100
Çarpanlara ayırma 1 1 0 100
Veri  analizi (sütun grafiği) 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon ve Olasılık 1 0 0 0
Silindir ve küre 1 0 0 0
Daire diliminin alanı 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitiği ve benzerlik 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0
Açıortay  teoremi 1 1 0 100
Dörtgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Silindir ve Koni 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 0 0 0
Etki-Tepki Kuvveti/ Dinamometreler 1 0 0 0
Sıvı ve gaz basıncı 1 0 0 0
İş, Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Termodinamik 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişimi 1 0 0 0
Güçlü ve zayıf etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunları 1 0 0 0
Saf maddelerin kaynama noktası ve buhar basıncı 1 0 0 0
Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri 1 0 0 0
Metallerin asit ve bazlarla tepkimesi 1 0 0 0
Hazır gıda katkı maddeleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 2 1 33
Canlıların temel bileşenleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılması 1 0 0 0
Hücre bölünmeleri 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100
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