
OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ KRİTER AYT DENEME 54 54 275 2701

Sıra Ö.No İsim Sınıf
EDEBİYAT-SOSYAL-1 SOSYAL-2 MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 16,1 11,6 13,19 14,6 10,5 11,98 13,1 5,7 11,64 11,7 9,7 9,29 55,5 37,4 46,10 212,140 203,450 203,050

Okul Ortalaması 19,4 10,5 16,82 20,2 9,1 17,93 11,7 4,8 10,47 9,0 10,4 6,45 60,3 34,6 51,67 237,860 179,210 209,860

KATILIMLAR

1 48 CENNET KÖSE 12C   3CENNET K29 5 27,75 29 8 27,00 8 2 7,50 66 15 62,25 351,676 1 1 42 154,367 1 34 1266 297,669 1 2 131

2 0 RABİA BABUÇÇU 12D   1RAB26 7 24,25 30 6 28,50 56 13 52,75 348,786 1 2 47 263,814 1 7 304

3 53 ESMANUR KURU 12C   1ESMANUR 23 16 19,00 29 10 26,50 52 26 45,50 322,096 1 3 82 236,882 1 14 553

4 0 KAYAALP KÜBRA 12C   1KAYAALP 20 7 18,25 26 11 23,25 46 18 41,50 302,691 1 4 125 233,034 1 16 587

5 56 ÖZLEM BOZDAĞ 12C   124 8 22,00 23 12 20,00 2 0 2,00 49 20 44,00 297,146 1 5 139 142,982 1 45 1536 256,512 1 8 348

6 111 ELİF TEKELEK 12D   3EL20 16 16,00 25 13 21,75 5 5 3,75 50 34 41,50 287,871 1 6 166 146,605 1 38 1447 229,442 1 17 630

7 17 HİLAL       *H 23 14 19,50 20 6 18,50 3 0 3,00 46 20 41,00 281,556 1 7 194 145,052 1 39 1480 245,807 1 10 441

8 81 EMİNE BETÜL 12D 81*EM23 14 19,50 20 6 18,50 3 0 3,00 46 20 41,00 281,556 1 7 194 145,052 1 39 1480 245,807 1 10 441

9 11 SARE 12C   3SARE    20 8 18,00 21 8 19,00 7 4 6,00 48 20 43,00 279,566 1 9 198 151,262 1 35 1341 244,472 1 12 454

10 105 LEYLA 12D   1LEYLA   18 10 15,50 22 8 20,00 3 1 2,75 43 19 38,25 277,126 1 10 210 144,535 1 41 1494 224,757 1 21 686

11 22 YAREN POLAT 12D   3YAREN PO19 12 16,00 21 9 18,75 4 7 2,25 44 28 37,00 272,091 1 11 234 143,500 1 43 1526 226,262 1 19 668

12 92 MÜCELLA ÇAM 12D   1M17 10 14,50 22 10 19,50 1 2 0,50 40 22 34,50 271,416 1 12 238 139,877 1 47 1643 214,857 1 25 806

13 33 ELİF KAYA 12C   1EL21 15 17,25 20 12 17,00 41 27 34,25 266,736 1 13 253 227,904 1 18 645

14 52 HÜSNE KARAKUŞ 12C   1H11 11 8,25 24 11 21,25 35 22 29,50 261,371 1 14 283 181,734 1 31 1458

15 38 CANSU 12C   3CANSU   19 12 16,00 20 14 16,50 3 4 2,00 42 30 34,50 260,256 1 15 288 142,982 1 45 1536 225,732 1 20 675

16 7 GÖKCERE  GÜLİZAR       *G 21 9 18,75 14 5 12,75 3 1 2,75 38 15 34,25 249,001 1 16 358 144,535 1 41 1494 241,429 1 13 489

17 69 BLDRCN EMİNE 12D   1BLDRCN E17 23 11,25 21 18 16,50 38 41 27,75 245,626 1 17 378 197,124 1 29 1115

18 13 SAADET 12D   3SAADET  19 19 14,25 16 9 13,75 7 9 4,75 42 37 32,75 240,401 1 18 411 148,675 1 36 1383 222,584 1 23 709

19 0 NURRGÜNEŞ 12D   3NURRG21 12 18,00 9 6 7,50 4 7 2,25 34 25 27,75 219,076 1 19 598 143,500 1 43 1526 236,522 1 15 556

20 0 ENES BAZ 12C   3ENES BAZ31 4 30,00 12 3 11,25 43 7 41,25 216,586 1 20 613 162,130 1 25 1139 317,162 1 1 80

21 0 SAFA KILIÇ        SAFA KIL28 7 26,25 10 3 9,25 38 10 35,50 205,036 1 21 724 157,990 1 28 1207 293,684 1 4 148

22 0 EMİR KAN 12C   3EM28 7 26,25 11 8 9,00 39 15 35,25 205,036 1 21 724 157,472 1 30 1220 293,154 1 5 153

23 0 MERT ÖZEN 12C   3MERT 28 12 25,00 13 0 13,00 41 12 38,00 201,186 1 23 761 165,752 1 24 1087 295,222 1 3 141

24 77 NİSA ORÇAN 12D   3N25 12 22,00 12 7 10,25 37 19 32,25 191,946 1 24 853 160,060 1 27 1168 274,002 1 6 235

25 18 İREM KALKA N 12D   320 12 17,00 11 7 9,25 31 19 26,25 176,546 1 25 1008 157,990 1 28 1207 246,232 1 9 438

26 59 TUĞÇE 12C   1TU8 1 7,75 6 6 4,50 14 7 12,25 171,726 1 26 1063 179,169 1 34 1520

27 51 SILA GÜL 12D   3SILA G16 10 13,50 6 6 4,50 22 16 18,00 165,766 1 27 1126 148,157 1 37 1397 218,207 1 24 770

28 34 AKSU NUMAN 12N   *AKSU NUM14 8 12,00 6 5 4,75 4 6 2,50 24 19 19,25 161,146 1 28 1168 161,775 1 26 1142 211,042 1 26 863

29 0 NİSANUR ALTUN 12B    N14 14 10,50 8 1 7,75 22 15 18,25 156,526 1 29 1206 154,885 1 33 1259 209,707 1 27 889

30 124 SENA AKILLI        SENA AKI14 16 10,00 17 7 15,25 0 3 -0,75 31 26 24,50 154,986 1 30 1230 166,480 1 23 1077 223,042 1 22 706
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ KRİTER AYT DENEME 54 54 275 2701

Sıra Ö.No İsim Sınıf
EDEBİYAT-SOSYAL-1 SOSYAL-2 MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 16,1 11,6 13,19 14,6 10,5 11,98 13,1 5,7 11,64 11,7 9,7 9,29 55,5 37,4 46,10 212,140 203,450 203,050

Okul Ortalaması 19,4 10,5 16,82 20,2 9,1 17,93 11,7 4,8 10,47 9,0 10,4 6,45 60,3 34,6 51,67 237,860 179,210 209,860

KATILIMLAR

31 20 KİFAYET AKSU 12B   2K 6 2 5,50 15 9 12,75 10 20 5,00 31 31 23,25 153,116 1 31 1250 191,435 1 13 797 166,442 1 47 1840

32 57 ELİF KÖSE 12B   2EL4 1 3,75 11 1 10,75 4 6 2,50 19 8 17,00 135,736 1 32 1372 174,195 1 22 965 181,439 1 32 1468

33 0 RÜVEYDA KILINÇ 12A   2R1 3 0,25 17 9 14,75 10 12 7,00 28 24 22,00 206,055 1 6 650 171,964 1 39 1696
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ KRİTER AYT DENEME 54 54 275 2701

Sıra Ö.No İsim Sınıf
EDEBİYAT-SOSYAL-1 SOSYAL-2 MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 16,1 11,6 13,19 14,6 10,5 11,98 13,1 5,7 11,64 11,7 9,7 9,29 55,5 37,4 46,10 212,140 203,450 203,050

Okul Ortalaması 19,4 10,5 16,82 20,2 9,1 17,93 11,7 4,8 10,47 9,0 10,4 6,45 60,3 34,6 51,67 237,860 179,210 209,860

KATILIMLAR

1 0       2        33 2 32,50 34 0 34,00 67 2 66,50 384,277 1 1 68 208,312 1 28 918

2 43 GÜNEŞ KEVSER 12B   2G 26 5 24,75 20 15 16,25 46 20 41,00 275,225 1 2 319 191,882 1 30 1239

3 55 SAYGILI EBRAR 12B    SAYGILI 20 3 19,25 20 15 16,25 40 18 35,50 263,840 1 3 365 180,222 1 33 1492

4 0 SEFANUR YİĞİT       2SEFANUR 16 5 14,75 20 15 16,25 36 20 31,00 254,525 1 4 396 170,682 1 40 1733

5 110 CANİK DİLEK 12A    CAN 19 3 18,25 9 9 6,75 28 12 25,00 211,990 1 5 608 178,102 1 35 1541

6 0 RÜVEYDA KILINÇ 12A   2R1 3 0,25 17 9 14,75 10 12 7,00 28 24 22,00 206,055 1 6 650 171,964 1 39 1696

7 0 FATİH TAŞKRN       2FAT 17 4 16,00 8 6 6,50 25 10 22,50 206,022 1 7 651 173,332 1 38 1654

8 0 TUBA GÜL 12B   2TUBA G 14 2 13,50 8 6 6,50 22 8 20,00 200,847 1 8 699 168,032 1 45 1794

9 99 SULTAN TAŞDEMİR 12A   2SULTAN T 15 4 14,00 7 5 5,75 22 9 19,75 197,952 1 9 731 169,092 1 43 1771

10 94 NİDANUR İLERİ 12A   2N 15 5 13,75 7 8 5,00 22 13 18,75 193,505 1 10 771 168,562 1 44 1784

11 87 FATMAGÜL GÜNEŞ 12A   2FATMAG 19 6 17,50 6 10 3,50 25 16 21,00 193,407 1 11 773 176,512 1 36 1578

12 3 HÜSNE NUR KURT 12B   2H 12 4 11,00 9 12 6,00 21 16 17,00 193,052 1 12 779 162,732 1 50 1920

13 20 KİFAYET AKSU 12B   2K 6 2 5,50 15 9 12,75 10 20 5,00 31 31 23,25 153,116 1 31 1250 191,435 1 13 797 166,442 1 47 1840

14 0 SABRİ 12A   2SABR 15 7 13,25 8 14 4,50 23 21 17,75 189,850 1 14 811 167,502 1 46 1811

15 26 AK EMİNE 12B    AK EM 13 4 12,00 8 13 4,75 21 17 16,75 188,572 1 15 824 164,852 1 49 1873

16 0 MUSTAFA YILMAA 12A   2MUSTAFA 17 3 16,25 4 4 3,00 21 7 19,25 188,200 1 16 827 173,862 1 37 1644

17 0 GÜLÇİN       2G 17 11 14,25 7 14 3,50 24 25 17,75 186,680 1 17 840 169,622 1 42 1763

18 0 İZZET       2 16 5 14,75 4 5 2,75 20 10 17,50 183,785 2 18 870 170,682 2 40 1733

19 0 SENA AKBULUTJJJ 12B   2SENA AKB 13 8 11,00 9 20 4,00 22 28 15,00 182,572 1 19 886 162,732 1 50 1920

20 121 TUBA NUR ÇAKMAK 12B   2TUBA NUR 11 8 9,00 10 22 4,50 21 30 13,50 181,052 1 20 899 158,492 1 53 2011

21 0 HÜLYA 12A   2H 15 9 12,75 4 6 2,50 19 15 15,25 178,335 1 21 925 166,442 1 47 1840

22 57 ELİF KÖSE 12B   2EL4 1 3,75 11 1 10,75 4 6 2,50 19 8 17,00 135,736 1 32 1372 174,195 1 22 965 181,439 1 32 1468

23 124 SENA AKILLI        SENA AKI14 16 10,00 17 7 15,25 0 3 -0,75 31 26 24,50 154,986 1 30 1230 166,480 1 23 1077 223,042 1 22 706

24 0 MERT ÖZEN 12C   3MERT 28 12 25,00 13 0 13,00 41 12 38,00 201,186 1 23 761 165,752 1 24 1087 295,222 1 3 141

25 0 ENES BAZ 12C   3ENES BAZ31 4 30,00 12 3 11,25 43 7 41,25 216,586 1 20 613 162,130 1 25 1139 317,162 1 1 80

26 34 AKSU NUMAN 12N   *AKSU NUM14 8 12,00 6 5 4,75 4 6 2,50 24 19 19,25 161,146 1 28 1168 161,775 1 26 1142 211,042 1 26 863

27 77 NİSA ORÇAN 12D   3N25 12 22,00 12 7 10,25 37 19 32,25 191,946 1 24 853 160,060 1 27 1168 274,002 1 6 235

28 0 SAFA KILIÇ        SAFA KIL28 7 26,25 10 3 9,25 38 10 35,50 205,036 1 21 724 157,990 1 28 1207 293,684 1 4 148

29 18 İREM KALKA N 12D   320 12 17,00 11 7 9,25 31 19 26,25 176,546 1 25 1008 157,990 1 28 1207 246,232 1 9 438

30 0 EMİR KAN 12C   3EM28 7 26,25 11 8 9,00 39 15 35,25 205,036 1 21 724 157,472 1 30 1220 293,154 1 5 153
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ KRİTER AYT DENEME 54 54 275 2701

Sıra Ö.No İsim Sınıf
EDEBİYAT-SOSYAL-1 SOSYAL-2 MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 16,1 11,6 13,19 14,6 10,5 11,98 13,1 5,7 11,64 11,7 9,7 9,29 55,5 37,4 46,10 212,140 203,450 203,050

Okul Ortalaması 19,4 10,5 16,82 20,2 9,1 17,93 11,7 4,8 10,47 9,0 10,4 6,45 60,3 34,6 51,67 237,860 179,210 209,860

KATILIMLAR

31 14 ELİF BETÜL 12B    EL 10 10 7,50 2 6 0,50 12 16 8,00 156,987 1 31 1224 155,312 1 54 2081

32 68 NİSA DUT 12B   2N 13 8 11,00 3 17 -1,25 16 25 9,75 155,062 1 32 1256 162,732 1 50 1920

33 0 NİSANUR ALTUN 12B    N14 14 10,50 8 1 7,75 22 15 18,25 156,526 1 29 1206 154,885 1 33 1259 209,707 1 27 889

34 48 CENNET KÖSE 12C   3CENNET K29 5 27,75 29 8 27,00 8 2 7,50 66 15 62,25 351,676 1 1 42 154,367 1 34 1266 297,669 1 2 131

35 11 SARE 12C   3SARE    20 8 18,00 21 8 19,00 7 4 6,00 48 20 43,00 279,566 1 9 198 151,262 1 35 1341 244,472 1 12 454

36 13 SAADET 12D   3SAADET  19 19 14,25 16 9 13,75 7 9 4,75 42 37 32,75 240,401 1 18 411 148,675 1 36 1383 222,584 1 23 709

37 51 SILA GÜL 12D   3SILA G16 10 13,50 6 6 4,50 22 16 18,00 165,766 1 27 1126 148,157 1 37 1397 218,207 1 24 770

38 111 ELİF TEKELEK 12D   3EL20 16 16,00 25 13 21,75 5 5 3,75 50 34 41,50 287,871 1 6 166 146,605 1 38 1447 229,442 1 17 630

39 17 HİLAL       *H 23 14 19,50 20 6 18,50 3 0 3,00 46 20 41,00 281,556 1 7 194 145,052 1 39 1480 245,807 1 10 441

40 81 EMİNE BETÜL 12D 81*EM23 14 19,50 20 6 18,50 3 0 3,00 46 20 41,00 281,556 1 7 194 145,052 1 39 1480 245,807 1 10 441

41 105 LEYLA 12D   1LEYLA   18 10 15,50 22 8 20,00 3 1 2,75 43 19 38,25 277,126 1 10 210 144,535 1 41 1494 224,757 1 21 686

42 7 GÖKCERE  GÜLİZAR       *G 21 9 18,75 14 5 12,75 3 1 2,75 38 15 34,25 249,001 1 16 358 144,535 1 41 1494 241,429 1 13 489

43 22 YAREN POLAT 12D   3YAREN PO19 12 16,00 21 9 18,75 4 7 2,25 44 28 37,00 272,091 1 11 234 143,500 1 43 1526 226,262 1 19 668

44 0 NURRGÜNEŞ 12D   3NURRG21 12 18,00 9 6 7,50 4 7 2,25 34 25 27,75 219,076 1 19 598 143,500 1 43 1526 236,522 1 15 556

45 56 ÖZLEM BOZDAĞ 12C   124 8 22,00 23 12 20,00 2 0 2,00 49 20 44,00 297,146 1 5 139 142,982 1 45 1536 256,512 1 8 348

46 38 CANSU 12C   3CANSU   19 12 16,00 20 14 16,50 3 4 2,00 42 30 34,50 260,256 1 15 288 142,982 1 45 1536 225,732 1 20 675

47 92 MÜCELLA ÇAM 12D   1M17 10 14,50 22 10 19,50 1 2 0,50 40 22 34,50 271,416 1 12 238 139,877 1 47 1643 214,857 1 25 806
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ KRİTER AYT DENEME 54 54 275 2701

Sıra Ö.No İsim Sınıf
EDEBİYAT-SOSYAL-1 SOSYAL-2 MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 16,1 11,6 13,19 14,6 10,5 11,98 13,1 5,7 11,64 11,7 9,7 9,29 55,5 37,4 46,10 212,140 203,450 203,050

Okul Ortalaması 19,4 10,5 16,82 20,2 9,1 17,93 11,7 4,8 10,47 9,0 10,4 6,45 60,3 34,6 51,67 237,860 179,210 209,860

KATILIMLAR
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ KRİTER AYT DENEME 54 54 275 2701

Sıra Ö.No İsim Sınıf
EDEBİYAT-SOSYAL-1 SOSYAL-2 MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 16,1 11,6 13,19 14,6 10,5 11,98 13,1 5,7 11,64 11,7 9,7 9,29 55,5 37,4 46,10 212,140 203,450 203,050

Okul Ortalaması 19,4 10,5 16,82 20,2 9,1 17,93 11,7 4,8 10,47 9,0 10,4 6,45 60,3 34,6 51,67 237,860 179,210 209,860

KATILIMLAR

1 0 ENES BAZ 12C   3ENES BAZ31 4 30,00 12 3 11,25 43 7 41,25 216,586 1 20 613 162,130 1 25 1139 317,162 1 1 80

2 48 CENNET KÖSE 12C   3CENNET K29 5 27,75 29 8 27,00 8 2 7,50 66 15 62,25 351,676 1 1 42 154,367 1 34 1266 297,669 1 2 131

3 0 MERT ÖZEN 12C   3MERT 28 12 25,00 13 0 13,00 41 12 38,00 201,186 1 23 761 165,752 1 24 1087 295,222 1 3 141

4 0 SAFA KILIÇ        SAFA KIL28 7 26,25 10 3 9,25 38 10 35,50 205,036 1 21 724 157,990 1 28 1207 293,684 1 4 148

5 0 EMİR KAN 12C   3EM28 7 26,25 11 8 9,00 39 15 35,25 205,036 1 21 724 157,472 1 30 1220 293,154 1 5 153

6 77 NİSA ORÇAN 12D   3N25 12 22,00 12 7 10,25 37 19 32,25 191,946 1 24 853 160,060 1 27 1168 274,002 1 6 235

7 0 RABİA BABUÇÇU 12D   1RAB26 7 24,25 30 6 28,50 56 13 52,75 348,786 1 2 47 263,814 1 7 304

8 56 ÖZLEM BOZDAĞ 12C   124 8 22,00 23 12 20,00 2 0 2,00 49 20 44,00 297,146 1 5 139 142,982 1 45 1536 256,512 1 8 348

9 18 İREM KALKA N 12D   320 12 17,00 11 7 9,25 31 19 26,25 176,546 1 25 1008 157,990 1 28 1207 246,232 1 9 438

10 17 HİLAL       *H 23 14 19,50 20 6 18,50 3 0 3,00 46 20 41,00 281,556 1 7 194 145,052 1 39 1480 245,807 1 10 441

11 81 EMİNE BETÜL 12D 81*EM23 14 19,50 20 6 18,50 3 0 3,00 46 20 41,00 281,556 1 7 194 145,052 1 39 1480 245,807 1 10 441

12 11 SARE 12C   3SARE    20 8 18,00 21 8 19,00 7 4 6,00 48 20 43,00 279,566 1 9 198 151,262 1 35 1341 244,472 1 12 454

13 7 GÖKCERE  GÜLİZAR       *G 21 9 18,75 14 5 12,75 3 1 2,75 38 15 34,25 249,001 1 16 358 144,535 1 41 1494 241,429 1 13 489

14 53 ESMANUR KURU 12C   1ESMANUR 23 16 19,00 29 10 26,50 52 26 45,50 322,096 1 3 82 236,882 1 14 553

15 0 NURRGÜNEŞ 12D   3NURRG21 12 18,00 9 6 7,50 4 7 2,25 34 25 27,75 219,076 1 19 598 143,500 1 43 1526 236,522 1 15 556

16 0 KAYAALP KÜBRA 12C   1KAYAALP 20 7 18,25 26 11 23,25 46 18 41,50 302,691 1 4 125 233,034 1 16 587

17 111 ELİF TEKELEK 12D   3EL20 16 16,00 25 13 21,75 5 5 3,75 50 34 41,50 287,871 1 6 166 146,605 1 38 1447 229,442 1 17 630

18 33 ELİF KAYA 12C   1EL21 15 17,25 20 12 17,00 41 27 34,25 266,736 1 13 253 227,904 1 18 645

19 22 YAREN POLAT 12D   3YAREN PO19 12 16,00 21 9 18,75 4 7 2,25 44 28 37,00 272,091 1 11 234 143,500 1 43 1526 226,262 1 19 668

20 38 CANSU 12C   3CANSU   19 12 16,00 20 14 16,50 3 4 2,00 42 30 34,50 260,256 1 15 288 142,982 1 45 1536 225,732 1 20 675

21 105 LEYLA 12D   1LEYLA   18 10 15,50 22 8 20,00 3 1 2,75 43 19 38,25 277,126 1 10 210 144,535 1 41 1494 224,757 1 21 686

22 124 SENA AKILLI        SENA AKI14 16 10,00 17 7 15,25 0 3 -0,75 31 26 24,50 154,986 1 30 1230 166,480 1 23 1077 223,042 1 22 706

23 13 SAADET 12D   3SAADET  19 19 14,25 16 9 13,75 7 9 4,75 42 37 32,75 240,401 1 18 411 148,675 1 36 1383 222,584 1 23 709

24 51 SILA GÜL 12D   3SILA G16 10 13,50 6 6 4,50 22 16 18,00 165,766 1 27 1126 148,157 1 37 1397 218,207 1 24 770

25 92 MÜCELLA ÇAM 12D   1M17 10 14,50 22 10 19,50 1 2 0,50 40 22 34,50 271,416 1 12 238 139,877 1 47 1643 214,857 1 25 806

26 34 AKSU NUMAN 12N   *AKSU NUM14 8 12,00 6 5 4,75 4 6 2,50 24 19 19,25 161,146 1 28 1168 161,775 1 26 1142 211,042 1 26 863

27 0 NİSANUR ALTUN 12B    N14 14 10,50 8 1 7,75 22 15 18,25 156,526 1 29 1206 154,885 1 33 1259 209,707 1 27 889

28 0       2        33 2 32,50 34 0 34,00 67 2 66,50 384,277 1 1 68 208,312 1 28 918

29 69 BLDRCN EMİNE 12D   1BLDRCN E17 23 11,25 21 18 16,50 38 41 27,75 245,626 1 17 378 197,124 1 29 1115

30 43 GÜNEŞ KEVSER 12B   2G 26 5 24,75 20 15 16,25 46 20 41,00 275,225 1 2 319 191,882 1 30 1239
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ KRİTER AYT DENEME 54 54 275 2701

Sıra Ö.No İsim Sınıf
EDEBİYAT-SOSYAL-1 SOSYAL-2 MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 16,1 11,6 13,19 14,6 10,5 11,98 13,1 5,7 11,64 11,7 9,7 9,29 55,5 37,4 46,10 212,140 203,450 203,050

Okul Ortalaması 19,4 10,5 16,82 20,2 9,1 17,93 11,7 4,8 10,47 9,0 10,4 6,45 60,3 34,6 51,67 237,860 179,210 209,860

KATILIMLAR

31 52 HÜSNE KARAKUŞ 12C   1H11 11 8,25 24 11 21,25 35 22 29,50 261,371 1 14 283 181,734 1 31 1458

32 57 ELİF KÖSE 12B   2EL4 1 3,75 11 1 10,75 4 6 2,50 19 8 17,00 135,736 1 32 1372 174,195 1 22 965 181,439 1 32 1468

33 55 SAYGILI EBRAR 12B    SAYGILI 20 3 19,25 20 15 16,25 40 18 35,50 263,840 1 3 365 180,222 1 33 1492

34 59 TUĞÇE 12C   1TU8 1 7,75 6 6 4,50 14 7 12,25 171,726 1 26 1063 179,169 1 34 1520

35 110 CANİK DİLEK 12A    CAN 19 3 18,25 9 9 6,75 28 12 25,00 211,990 1 5 608 178,102 1 35 1541

36 87 FATMAGÜL GÜNEŞ 12A   2FATMAG 19 6 17,50 6 10 3,50 25 16 21,00 193,407 1 11 773 176,512 1 36 1578

37 0 MUSTAFA YILMAA 12A   2MUSTAFA 17 3 16,25 4 4 3,00 21 7 19,25 188,200 1 16 827 173,862 1 37 1644

38 0 FATİH TAŞKRN       2FAT 17 4 16,00 8 6 6,50 25 10 22,50 206,022 1 7 651 173,332 1 38 1654

39 0 RÜVEYDA KILINÇ 12A   2R1 3 0,25 17 9 14,75 10 12 7,00 28 24 22,00 206,055 1 6 650 171,964 1 39 1696

40 0 SEFANUR YİĞİT       2SEFANUR 16 5 14,75 20 15 16,25 36 20 31,00 254,525 1 4 396 170,682 1 40 1733

41 0 İZZET       2 16 5 14,75 4 5 2,75 20 10 17,50 183,785 2 18 870 170,682 2 40 1733

42 0 GÜLÇİN       2G 17 11 14,25 7 14 3,50 24 25 17,75 186,680 1 17 840 169,622 1 42 1763

43 99 SULTAN TAŞDEMİR 12A   2SULTAN T 15 4 14,00 7 5 5,75 22 9 19,75 197,952 1 9 731 169,092 1 43 1771

44 94 NİDANUR İLERİ 12A   2N 15 5 13,75 7 8 5,00 22 13 18,75 193,505 1 10 771 168,562 1 44 1784

45 0 TUBA GÜL 12B   2TUBA G 14 2 13,50 8 6 6,50 22 8 20,00 200,847 1 8 699 168,032 1 45 1794

46 0 SABRİ 12A   2SABR 15 7 13,25 8 14 4,50 23 21 17,75 189,850 1 14 811 167,502 1 46 1811

47 20 KİFAYET AKSU 12B   2K 6 2 5,50 15 9 12,75 10 20 5,00 31 31 23,25 153,116 1 31 1250 191,435 1 13 797 166,442 1 47 1840

48 0 HÜLYA 12A   2H 15 9 12,75 4 6 2,50 19 15 15,25 178,335 1 21 925 166,442 1 47 1840

49 26 AK EMİNE 12B    AK EM 13 4 12,00 8 13 4,75 21 17 16,75 188,572 1 15 824 164,852 1 49 1873

50 3 HÜSNE NUR KURT 12B   2H 12 4 11,00 9 12 6,00 21 16 17,00 193,052 1 12 779 162,732 1 50 1920

51 0 SENA AKBULUTJJJ 12B   2SENA AKB 13 8 11,00 9 20 4,00 22 28 15,00 182,572 1 19 886 162,732 1 50 1920

52 68 NİSA DUT 12B   2N 13 8 11,00 3 17 -1,25 16 25 9,75 155,062 1 32 1256 162,732 1 50 1920

53 121 TUBA NUR ÇAKMAK 12B   2TUBA NUR 11 8 9,00 10 22 4,50 21 30 13,50 181,052 1 20 899 158,492 1 53 2011

54 14 ELİF BETÜL 12B    EL 10 10 7,50 2 6 0,50 12 16 8,00 156,987 1 31 1224 155,312 1 54 2081

                                                2 / 3



OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ KRİTER AYT DENEME 54 54 275 2701

Sıra Ö.No İsim Sınıf
EDEBİYAT-SOSYAL-1 SOSYAL-2 MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 16,1 11,6 13,19 14,6 10,5 11,98 13,1 5,7 11,64 11,7 9,7 9,29 55,5 37,4 46,10 212,140 203,450 203,050

Okul Ortalaması 19,4 10,5 16,82 20,2 9,1 17,93 11,7 4,8 10,47 9,0 10,4 6,45 60,3 34,6 51,67 237,860 179,210 209,860

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFA KILIÇ 0        SAFA KIL

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
205,036 212,140 1 21 21 58 724

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

SAY
157,990 203,450 1 28 28 132 1207

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
293,684 203,050 1 4 4 5 148

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 13 6 11,50 48 11,50 7,34 6,11

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 8,75 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 6,00 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 28 7 26,25 66 26,25 16,82 13,19

Matematik-2 40 10 3 9,25 23 9,25 10,47 11,64

Toplam: 280 88 34 79,61 28 79,61 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 DECDBBe a A ABD  EcCbadECDADaCEDCEBDEDAC

Cevap Anahtarı B DECDBBDAEAAEABDBCEECDBEECDADDCEDCEBDEDAC

MATEMATİK  B   E bE  AED  Ee   dA CB              

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 28 7 70

Edebiyat 24 13 6 54

Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Yazı Türleri 1 0 1 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Genel Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Sanatçıları 2 1 0 50
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 2 0 67
Edebi Sanatlar 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 1 1 50
Roman ve Roman Unsurları 1 0 1 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100

Tarih-1 10 9 1 90

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 2 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100

MATEMATİK 40 10 3 25

Matematik-2 40 10 3 25

Logaritma 4 1 0 25
Kombinasyon 2 1 0 50
Olasılık 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 1 50
Binom Açılımı 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Permütasyon 2 0 0 0
Polinomlar 2 1 1 50
Parabol 2 1 0 50
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 0 50
Diziler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 2 0 1 0
Denklem Çözme 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA AKILLI 124        SENA AKI

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
154,986 212,140 1 30 30 123 1230

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

SAY
166,480 203,450 1 23 23 109 1077

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
223,042 203,050 1 22 22 76 706

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 4 12 1,00 4 1,00 7,34 6,11

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,25 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,75 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 14 16 10,00 25 10,00 16,82 13,19

Matematik-2 40 17 7 15,25 38 15,25 10,47 11,64

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,00 3,28 3,46

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 1,23 2,11

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 -0,75 1,94 3,72

FEN BİLİMLERİ 40 0 3 -0,75 -2 -0,75 6,45 9,29

Toplam: 280 81 50 68,61 25 68,61 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 D  Dcac   caee   dcbDddECDece EDCE DEaAC

Cevap Anahtarı B DECDBBDAEAAEABDBCEECDBEECDADDCEDCEBDEDAC

MATEMATİK a dDbE eED AEDa EA  eCA CB DECD    e    

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

FEN BİLİMLERİ                             e ee        

Cevap Anahtarı B EDCABCDDBEAECAECCEDBCDDCCBCAAABDEBEDECEC
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 14 16 35

Edebiyat 24 4 12 17

Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 0 1 0
Yazı Türleri 1 0 1 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Genel Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Sanatçıları 2 0 2 0
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 0 2 0
Edebi Sanatlar 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 0 2 0
Roman ve Roman Unsurları 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100

Tarih-1 10 6 3 60

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 4 1 67

Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 1 1 50
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100

MATEMATİK 40 17 7 43

Matematik-2 40 17 7 43

Logaritma 4 1 1 25
Kombinasyon 2 1 0 50
Olasılık 2 0 2 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 1 50
Binom Açılımı 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Permütasyon 2 1 0 50
Polinomlar 2 2 0 100
Parabol 2 1 0 50
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 1 50
Diziler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 2 2 0 100
Denklem Çözme 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 40 0 3 0

Fizik 14 0 0 0

Tork ve Denge 1 0 0 0
Kütle Çekimi ve Kepler 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
Dalga Mekaniği 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörler 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Sulu Ortamda Çözülme ve Çökelme Dengeleri 2 0 0 0
Karbon Kimyasına Giriş 1 0 0 0
Kimya ve Elektrik 2 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Sıvı Çözeltiler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 3 0

Kas Sistemi 1 0 0 0
İnsanda Üreme 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Boşaltım Sistemi 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
İnsanda Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0
İnsanda Dolaşım Sistemi 2 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKCERE  GÜLİZAR 7       *G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
249,001 212,140 1 16 16 30 358

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

SAY
144,535 203,450 1 41 41 173 1494

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
241,429 203,050 1 13 13 39 489

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 10 7 8,25 34 8,25 7,34 6,11

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,50 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 6,00 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 21 9 18,75 47 18,75 16,82 13,19

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 0,50 1,81 1,40

Coğrafya-2 11 3 2 2,50 23 2,50 6,10 4,30

Felsefe 6 3 0 3,00 50 3,00 3,24 1,77

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 2,75 2,46 1,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 4,00 4,32 3,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

SOSYAL-2 40 14 5 12,75 32 12,75 17,93 11,98

Matematik-2 40 3 1 2,75 7 2,75 10,47 11,64

Toplam: 280 88 39 78,36 28 78,36 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 EdBDdcbdBDBdE      B CdDE eE  aADCCADEDB

Cevap Anahtarı A EEBDCEECBDBAEAAEADBBDCEDECDECDDADCCADEDB

SOSYAL-2 a   D   b   BE    b eBE CD  AEb D   CABE       

Cevap Anahtarı A BABDDCEDEDBDBEACCBCDABEDCDBAAECBDDEDCABECDDCBC

MATEMATİK E BB            c                       

Cevap Anahtarı A EDBBCDACDBAAECCDEAADEAEEDDBBCCBDCECACACD
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 21 9 53

Edebiyat 24 10 7 42

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 2 0 100
Roman ve Roman Unsurları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 0 2 0
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 1 2 33
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 1 0 100
Edebi Sanatlar 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Sanatçıları 2 1 0 50
Fecriati Genel Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Yazı Türleri 1 0 0 0
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 1 1 50

Tarih-1 10 5 2 50

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 2 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100

SOSYAL-2 46 14 5 30

Tarih-2 11 1 2 9

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100
Sermaye ve Emek 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 3 2 27

Türkiye'de Turizm 2 0 0 0
Geçmişten Günümüze Ekonomi, Yerleşme ve Şehirler 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık 2 0 1 0
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 0 0 0
İlk Medeniyetler - Tarihsel Süreçte Şehirler - Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Yerleşme ve Şehirler 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100

Felsefe 6 3 0 50

MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15.Yüzyıl - 17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 2 0 0 0

Felsefe Grubu 6 3 1 50

Sosyolojiye Giriş 1 1 0 100
Toplumsal Yapı 1 1 0 100
Toplumsal Değişme 1 0 1 0
Klasik Mantık 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 67

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İnançla İgili Meseleler 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Klasik Mantık 1 0 0 0

MATEMATİK 40 3 1 8

Matematik-2 40 3 1 8

Karmaşık Sayılar 2 1 0 50
Diziler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Logaritma 4 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Parabol 2 0 1 0
Polinomlar 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 2 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL 17       *H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
281,556 212,140 1 7 7 9 194

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

SAY
145,052 203,450 1 39 39 171 1480

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
245,807 203,050 1 10 10 30 441

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 11 10 8,50 35 8,50 7,34 6,11

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,00 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 6,00 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 23 14 19,50 49 19,50 16,82 13,19

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 0,75 1,81 1,40

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 5,25 6,10 4,30

Felsefe 6 4 1 3,75 63 3,75 3,24 1,77

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 2,75 2,46 1,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 6,00 4,32 3,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

SOSYAL-2 40 20 6 18,50 46 18,50 17,93 11,98

Matematik-2 40 3 0 3,00 8 3,00 10,47 11,64

Toplam: 280 96 44 85,11 30 85,11 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 EdBDdcbdBaBdEcAbe  B CEDEbeECcaADCCADEDB

Cevap Anahtarı A EEBDCEECBDBAEAAEADBBDCEDECDECDDADCCADEDB

SOSYAL-2 a       E  DBE CCeb eBE CDBbAEb D EDCABE       

Cevap Anahtarı A BABDDCEDEDBDBEACCBCDABEDCDBAAECBDDEDCABECDDCBC

MATEMATİK E BB                                    

Cevap Anahtarı A EDBBCDACDBAAECCDEAADEAEEDDBBCCBDCECACACD
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 23 14 58

Edebiyat 24 11 10 46

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 2 0 100
Roman ve Roman Unsurları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 0 2 0
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 1 2 33
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 1 0 100
Edebi Sanatlar 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Genel Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 0 1 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Yazı Türleri 1 0 0 0
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 2 0 100

Tarih-1 10 6 4 60

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 2 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100

SOSYAL-2 46 20 6 43

Tarih-2 11 1 1 9

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Sermaye ve Emek 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 1 0 33
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 6 3 55

Türkiye'de Turizm 2 1 0 50
Geçmişten Günümüze Ekonomi, Yerleşme ve Şehirler 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık 2 1 1 50
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100
İlk Medeniyetler - Tarihsel Süreçte Şehirler - Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Yerleşme ve Şehirler 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100

Felsefe 6 4 1 67

MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15.Yüzyıl - 17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 2 1 1 50

Felsefe Grubu 6 3 1 50

Sosyolojiye Giriş 1 1 0 100
Toplumsal Yapı 1 1 0 100
Toplumsal Değişme 1 0 1 0
Klasik Mantık 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İnançla İgili Meseleler 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Klasik Mantık 1 0 0 0

MATEMATİK 40 3 0 8

Matematik-2 40 3 0 8

Karmaşık Sayılar 2 1 0 50
Diziler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Logaritma 4 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Parabol 2 0 0 0
Polinomlar 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 2 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0       2        

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
384,277 203,450 1 1 1 4 68

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
208,312 203,050 1 28 28 94 918

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Matematik-2 40 33 2 32,50 81 &nbsp; 10,47 11,64

Fizik 14 14 0 14,00 100 &nbsp; 3,28 3,46

Kimya 13 13 0 13,00 100 &nbsp; 1,23 2,11

Biyoloji 13 7 0 7,00 54 &nbsp; 1,94 3,72

FEN BİLİMLERİ 40 34 0 34,00 85 &nbsp; 6,45 9,29

Toplam: 280 117 26 110,61 40 &nbsp; 73,27 70,72

MATEMATİK CBBDDEEAEDAAEDbCEAABDCADCBBDECe   AC  DB

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

FEN BİLİMLERİ EDCABCDDBEAECAECCEDBCDDCCBC  AB    DECEC

Cevap Anahtarı B EDCABCDDBEAECAECCEDBCDDCCBCAAABDEBEDECEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 33 2 83

Matematik-2 40 33 2 83

Logaritma 4 4 0 100
Kombinasyon 2 2 0 100
Olasılık 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Binom Açılımı 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Permütasyon 2 2 0 100
Polinomlar 2 2 0 100
Parabol 2 2 0 100
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 1 50
Diziler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 2 2 0 100
Denklem Çözme 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 0 1 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Trigonometri 3 2 0 67

FEN BİLİMLERİ 40 34 0 85

Fizik 14 14 0 100

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Çekimi ve Kepler 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
Dalga Mekaniği 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Momentum 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme 1 1 0 100
Newtonun Hareket Yasaları 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörler 1 1 0 100

Kimya 13 13 0 100

Sulu Ortamda Çözülme ve Çökelme Dengeleri 2 2 0 100
Karbon Kimyasına Giriş 1 1 0 100
Kimya ve Elektrik 2 2 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 2 2 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 1 0 100
Modern Atom Teorisi 1 1 0 100
Sıvı Çözeltiler 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100

Biyoloji 13 7 0 54

Kas Sistemi 1 0 0 0
İnsanda Üreme 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Boşaltım Sistemi 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
İnsanda Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Kan Grupları 1 1 0 100
İnsanda Dolaşım Sistemi 2 2 0 100
Fotosentez 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İZZET 0       2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
183,785 203,450 2 18 18 82 870

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
170,682 203,050 2 40 40 160 1733

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 2 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Matematik-2 40 16 5 14,75 37 23,62 10,47 11,64

Fizik 14 4 4 3,00 21 8,50 3,28 3,46

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 6,38 1,23 2,11

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 3,50 1,94 3,72

FEN BİLİMLERİ 40 4 5 2,75 7 18,38 6,45 9,29

Toplam: 280 70 34 61,61 22 86,11 73,27 70,72

MATEMATİK   aD E cED AEDbCEd  DCA CB bEC          

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

FEN BİLİMLERİ Ec  BCe e   aA d                        

Cevap Anahtarı B EDCABCDDBEAECAECCEDBCDDCCBCAAABDEBEDECEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 16 5 40

Matematik-2 40 16 5 40

Logaritma 4 2 0 50
Kombinasyon 2 1 0 50
Olasılık 2 0 1 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 1 50
Binom Açılımı 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Permütasyon 2 1 0 50
Polinomlar 2 1 1 50
Parabol 2 1 0 50
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 1 50
Diziler 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 2 2 0 100
Denklem Çözme 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 40 4 5 10

Fizik 14 4 4 29

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Çekimi ve Kepler 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
Dalga Mekaniği 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Momentum 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörler 1 1 0 100

Kimya 13 0 1 0

Sulu Ortamda Çözülme ve Çökelme Dengeleri 2 0 0 0
Karbon Kimyasına Giriş 1 0 1 0
Kimya ve Elektrik 2 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Sıvı Çözeltiler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Kas Sistemi 1 0 0 0
İnsanda Üreme 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Boşaltım Sistemi 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
İnsanda Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0
İnsanda Dolaşım Sistemi 2 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH TAŞKRN 0       2FAT

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
206,022 203,450 1 7 7 54 651

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
173,332 203,050 1 38 38 154 1654

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Matematik-2 40 17 4 16,00 40 16,00 10,47 11,64

Fizik 14 6 3 5,25 38 5,25 3,28 3,46

Kimya 13 2 2 1,50 12 1,50 1,23 2,11

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 -0,25 1,94 3,72

FEN BİLİMLERİ 40 8 6 6,50 16 6,50 6,45 9,29

Toplam: 280 75 34 66,61 24 66,61 73,27 70,72

MATEMATİK aB acE AE  AED  E   DCAcCBBDE D         

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

FEN BİLİMLERİ EDddB   c  ECA dC D    e              b 

Cevap Anahtarı B EDCABCDDBEAECAECCEDBCDDCCBCAAABDEBEDECEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 17 4 43

Matematik-2 40 17 4 43

Logaritma 4 1 2 25
Kombinasyon 2 1 1 50
Olasılık 2 0 1 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Binom Açılımı 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Permütasyon 2 0 0 0
Polinomlar 2 1 0 50
Parabol 2 1 0 50
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 0 50
Diziler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 2 2 0 100
Denklem Çözme 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 40 8 6 20

Fizik 14 6 3 43

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Çekimi ve Kepler 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
Dalga Mekaniği 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörler 1 1 0 100

Kimya 13 2 2 15

Sulu Ortamda Çözülme ve Çökelme Dengeleri 2 0 0 0
Karbon Kimyasına Giriş 1 0 1 0
Kimya ve Elektrik 2 2 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Sıvı Çözeltiler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 1 0

Kas Sistemi 1 0 0 0
İnsanda Üreme 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Boşaltım Sistemi 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
İnsanda Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0
İnsanda Dolaşım Sistemi 2 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLÇİN 0       2G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
186,680 203,450 1 17 17 75 840

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
169,622 203,050 1 42 42 166 1763

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Matematik-2 40 17 11 14,25 36 14,25 10,47 11,64

Fizik 14 4 2 3,50 25 3,50 3,28 3,46

Kimya 13 0 6 -1,50 -12 -1,50 1,23 2,11

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 1,50 1,94 3,72

FEN BİLİMLERİ 40 7 14 3,50 9 3,50 6,45 9,29

Toplam: 280 74 49 61,86 22 61,86 73,27 70,72

MATEMATİK C aDaac EDeA D CEec DCA CBBD Ce  d aE  d

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

FEN BİLİMLERİ     BC DB   accad     ed e  cdeDdcE Ee  

Cevap Anahtarı B EDCABCDDBEAECAECCEDBCDDCCBCAAABDEBEDECEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 17 11 43

Matematik-2 40 17 11 43

Logaritma 4 3 0 75
Kombinasyon 2 1 0 50
Olasılık 2 0 2 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 1 0
Binom Açılımı 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Polinomlar 2 1 1 50
Parabol 2 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 0 50
Diziler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 2 1 0 50
Denklem Çözme 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 0 1 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 40 7 14 18

Fizik 14 4 2 29

Tork ve Denge 1 0 0 0
Kütle Çekimi ve Kepler 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
Dalga Mekaniği 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Momentum 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme 1 1 0 100
Newtonun Hareket Yasaları 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörler 1 0 1 0

Kimya 13 0 6 0

Sulu Ortamda Çözülme ve Çökelme Dengeleri 2 0 1 0
Karbon Kimyasına Giriş 1 0 1 0
Kimya ve Elektrik 2 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Sıvı Çözeltiler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji 13 3 6 23

Kas Sistemi 1 0 0 0
İnsanda Üreme 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Boşaltım Sistemi 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
İnsanda Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Kan Grupları 1 1 0 100
İnsanda Dolaşım Sistemi 2 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEFANUR YİĞİT 0       2SEFANUR 

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
254,525 203,450 1 4 4 33 396

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
170,682 203,050 1 40 40 160 1733

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Matematik-2 40 16 5 14,75 37 14,75 10,47 11,64

Fizik 14 6 5 4,75 34 4,75 3,28 3,46

Kimya 13 7 5 5,75 44 5,75 1,23 2,11

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,75 1,94 3,72

FEN BİLİMLERİ 40 20 15 16,25 41 16,25 6,45 9,29

Toplam: 280 86 44 75,11 27 75,11 73,27 70,72

MATEMATİK C aDea b DAA De  AA D   CB DEC    A E   

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

FEN BİLİMLERİ EDbdBdD d  cCAbCCEDeeDDCae Ab BDdcEeECbC

Cevap Anahtarı B EDCABCDDBEAECAECCEDBCDDCCBCAAABDEBEDECEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 16 5 40

Matematik-2 40 16 5 40

Logaritma 4 1 0 25
Kombinasyon 2 1 0 50
Olasılık 2 0 2 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 2 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Permütasyon 2 2 0 100
Polinomlar 2 2 0 100
Parabol 2 1 0 50
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 1 50
Diziler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 2 1 0 50
Denklem Çözme 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Trigonometri 3 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 40 20 15 50

Fizik 14 6 5 43

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Çekimi ve Kepler 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
Dalga Mekaniği 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Momentum 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörler 1 1 0 100

Kimya 13 7 5 54

Sulu Ortamda Çözülme ve Çökelme Dengeleri 2 0 2 0
Karbon Kimyasına Giriş 1 1 0 100
Kimya ve Elektrik 2 2 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 2 1 1 50
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 1 0 100
Modern Atom Teorisi 1 1 0 100
Sıvı Çözeltiler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji 13 7 5 54

Kas Sistemi 1 1 0 100
İnsanda Üreme 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Boşaltım Sistemi 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
İnsanda Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Kan Grupları 1 1 0 100
İnsanda Dolaşım Sistemi 2 2 0 100
Fotosentez 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANİK DİLEK 110 12A    CAN

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
211,990 203,450 1 5 5 48 608

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
178,102 203,050 1 35 35 145 1541

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Matematik-2 40 19 3 18,25 46 18,25 10,47 11,64

Fizik 14 2 5 0,75 5 0,75 3,28 3,46

Kimya 13 4 0 4,00 31 4,00 1,23 2,11

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 2,00 1,94 3,72

FEN BİLİMLERİ 40 9 9 6,75 17 6,75 6,45 9,29

Toplam: 280 78 36 69,11 25 69,11 73,27 70,72

MATEMATİK C  DcE  ED A DdCEAA DCA C BDEC   e      

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

FEN BİLİMLERİ  eddB e     eA CC     DC   A  Be da   Ed

Cevap Anahtarı B EDCABCDDBEAECAECCEDBCDDCCBCAAABDEBEDECEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 19 3 48

Matematik-2 40 19 3 48

Logaritma 4 3 0 75
Kombinasyon 2 1 0 50
Olasılık 2 0 1 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Binom Açılımı 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Permütasyon 2 1 0 50
Polinomlar 2 2 0 100
Parabol 2 1 0 50
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 1 50
Diziler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 2 2 0 100
Denklem Çözme 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 40 9 9 23

Fizik 14 2 5 14

Tork ve Denge 1 0 0 0
Kütle Çekimi ve Kepler 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
Dalga Mekaniği 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörler 1 1 0 100

Kimya 13 4 0 31

Sulu Ortamda Çözülme ve Çökelme Dengeleri 2 0 0 0
Karbon Kimyasına Giriş 1 1 0 100
Kimya ve Elektrik 2 1 0 50
Sulu Çözelti Dengeleri 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 1 0 100
Modern Atom Teorisi 1 1 0 100
Sıvı Çözeltiler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji 13 3 4 23

Kas Sistemi 1 1 0 100
İnsanda Üreme 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Boşaltım Sistemi 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
İnsanda Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0
İnsanda Dolaşım Sistemi 2 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAGÜL GÜNEŞ 87 12A   2FATMAG

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
193,407 203,450 1 11 11 65 773

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
176,512 203,050 1 36 36 148 1578

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Matematik-2 40 19 6 17,50 44 17,50 10,47 11,64

Fizik 14 3 4 2,00 14 2,00 3,28 3,46

Kimya 13 2 2 1,50 12 1,50 1,23 2,11

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 0,00 1,94 3,72

FEN BİLİMLERİ 40 6 10 3,50 9 3,50 6,45 9,29

Toplam: 280 75 40 65,11 23 65,11 73,27 70,72

MATEMATİK CBcDcEE EDeA  CCEA B CAcCBBc C   d      

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

FEN BİLİMLERİ  ea B e B   dA Cd c    C      ee  abE   

Cevap Anahtarı B EDCABCDDBEAECAECCEDBCDDCCBCAAABDEBEDECEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 19 6 48

Matematik-2 40 19 6 48

Logaritma 4 3 1 75
Kombinasyon 2 2 0 100
Olasılık 2 0 2 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Binom Açılımı 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Polinomlar 2 2 0 100
Parabol 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 0 50
Diziler 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 2 1 0 50
Denklem Çözme 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 40 6 10 15

Fizik 14 3 4 21

Tork ve Denge 1 0 0 0
Kütle Çekimi ve Kepler 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
Dalga Mekaniği 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörler 1 1 0 100

Kimya 13 2 2 15

Sulu Ortamda Çözülme ve Çökelme Dengeleri 2 0 0 0
Karbon Kimyasına Giriş 1 1 0 100
Kimya ve Elektrik 2 0 2 0
Sulu Çözelti Dengeleri 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 1 0 100
Sıvı Çözeltiler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 4 8

Kas Sistemi 1 0 0 0
İnsanda Üreme 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Boşaltım Sistemi 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
İnsanda Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Kan Grupları 1 1 0 100
İnsanda Dolaşım Sistemi 2 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜLYA 0 12A   2H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
178,335 203,450 1 21 21 89 925

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
166,442 203,050 1 47 47 175 1840

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Matematik-2 40 15 9 12,75 32 12,75 10,47 11,64

Fizik 14 2 1 1,75 13 1,75 3,28 3,46

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 -0,50 1,23 2,11

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 1,25 1,94 3,72

FEN BİLİMLERİ 40 4 6 2,50 6 2,50 6,45 9,29

Toplam: 280 69 39 59,36 21 59,36 73,27 70,72

MATEMATİK CB Daac EDeA D CE  cDCA  Ba ECe  d a    

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

FEN BİLİMLERİ  D dB         ca              aD c  Ee  

Cevap Anahtarı B EDCABCDDBEAECAECCEDBCDDCCBCAAABDEBEDECEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 15 9 38

Matematik-2 40 15 9 38

Logaritma 4 3 0 75
Kombinasyon 2 2 0 100
Olasılık 2 0 1 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 1 0
Binom Açılımı 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Polinomlar 2 1 0 50
Parabol 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 0 50
Diziler 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 2 2 0 100
Denklem Çözme 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 1 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 40 4 6 10

Fizik 14 2 1 14

Tork ve Denge 1 0 0 0
Kütle Çekimi ve Kepler 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0
Dalga Mekaniği 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörler 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0

Sulu Ortamda Çözülme ve Çökelme Dengeleri 2 0 1 0
Karbon Kimyasına Giriş 1 0 1 0
Kimya ve Elektrik 2 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Sıvı Çözeltiler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 3 15

Kas Sistemi 1 0 0 0
İnsanda Üreme 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Boşaltım Sistemi 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
İnsanda Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Kan Grupları 1 1 0 100
İnsanda Dolaşım Sistemi 2 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA YILMAA 0 12A   2MUSTAFA 

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
188,200 203,450 1 16 16 72 827

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
173,862 203,050 1 37 37 153 1644

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Matematik-2 40 17 3 16,25 41 16,25 10,47 11,64

Fizik 14 4 2 3,50 25 3,50 3,28 3,46

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,25 1,23 2,11

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 -0,25 1,94 3,72

FEN BİLİMLERİ 40 4 4 3,00 8 3,00 6,45 9,29

Toplam: 280 71 31 63,36 23 63,36 73,27 70,72

MATEMATİK C BaDE  E AA D CEe  DCAaCB DE           

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

FEN BİLİMLERİ  eaABC  B      e                  c     

Cevap Anahtarı B EDCABCDDBEAECAECCEDBCDDCCBCAAABDEBEDECEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 17 3 43

Matematik-2 40 17 3 43

Logaritma 4 3 1 75
Kombinasyon 2 0 1 0
Olasılık 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Binom Açılımı 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Permütasyon 2 1 0 50
Polinomlar 2 1 1 50
Parabol 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 0 50
Diziler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 2 2 0 100
Denklem Çözme 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 40 4 4 10

Fizik 14 4 2 29

Tork ve Denge 1 0 0 0
Kütle Çekimi ve Kepler 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
Dalga Mekaniği 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Momentum 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörler 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Sulu Ortamda Çözülme ve Çökelme Dengeleri 2 0 0 0
Karbon Kimyasına Giriş 1 0 1 0
Kimya ve Elektrik 2 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Sıvı Çözeltiler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 1 0

Kas Sistemi 1 0 0 0
İnsanda Üreme 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Boşaltım Sistemi 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
İnsanda Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0
İnsanda Dolaşım Sistemi 2 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİDANUR İLERİ 94 12A   2N

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
193,505 203,450 1 10 10 64 771

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
168,562 203,050 1 44 44 170 1784

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Matematik-2 40 15 5 13,75 34 13,75 10,47 11,64

Fizik 14 5 2 4,50 32 4,50 3,28 3,46

Kimya 13 1 3 0,25 2 0,25 1,23 2,11

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 0,25 1,94 3,72

FEN BİLİMLERİ 40 7 8 5,00 13 5,00 6,45 9,29

Toplam: 280 72 37 62,86 22 62,86 73,27 70,72

MATEMATİK bB Dca  EDAA D CEA dD A C B E   b       

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

FEN BİLİMLERİ  D dB Dc    CAcaa      C   c   e    c E 

Cevap Anahtarı B EDCABCDDBEAECAECCEDBCDDCCBCAAABDEBEDECEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 15 5 38

Matematik-2 40 15 5 38

Logaritma 4 2 1 50
Kombinasyon 2 2 0 100
Olasılık 2 0 1 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 1 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Permütasyon 2 1 0 50
Polinomlar 2 2 0 100
Parabol 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 0 50
Diziler 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 2 1 0 50
Denklem Çözme 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 40 7 8 18

Fizik 14 5 2 36

Tork ve Denge 1 0 0 0
Kütle Çekimi ve Kepler 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0
Dalga Mekaniği 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörler 1 1 0 100

Kimya 13 1 3 8

Sulu Ortamda Çözülme ve Çökelme Dengeleri 2 0 1 0
Karbon Kimyasına Giriş 1 0 1 0
Kimya ve Elektrik 2 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 1 0 100
Sıvı Çözeltiler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 3 8

Kas Sistemi 1 0 1 0
İnsanda Üreme 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Boşaltım Sistemi 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
İnsanda Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 1 0
İnsanda Dolaşım Sistemi 2 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜVEYDA KILINÇ 0 12A   2R

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
206,055 203,450 1 6 6 53 650

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
171,964 203,050 1 39 39 155 1696

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 0 3 -0,75 -3 -0,75 7,34 6,11

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 1,00 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 1 3 0,25 1 0,25 16,82 13,19

Matematik-2 40 17 9 14,75 37 14,75 10,47 11,64

Fizik 14 2 3 1,25 9 1,25 3,28 3,46

Kimya 13 3 5 1,75 13 1,75 1,23 2,11

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 4,00 1,94 3,72

FEN BİLİMLERİ 40 10 12 7,00 18 7,00 6,45 9,29

Toplam: 280 78 48 66,11 24 66,11 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1   e a     c                  C          

Cevap Anahtarı B DECDBBDAEAAEABDBCEECDBEECDADDCEDCEBDEDAC

MATEMATİK  adDbE eED AEDa EA  eCAaCB DECD  d e    

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

FEN BİLİMLERİ  D d  e c    Adad DB bDa   A eaDEca  CE 

Cevap Anahtarı B EDCABCDDBEAECAECCEDBCDDCCBCAAABDEBEDECEC
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 1 3 3

Edebiyat 24 0 3 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 0 0 0
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Yazı Türleri 1 0 0 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Genel Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Sanatçıları 2 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 0 0 0
Edebi Sanatlar 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 0 0 0
Roman ve Roman Unsurları 1 0 0 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 0 0
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 0 0 0

Tarih-1 10 1 0 10

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Tarih ve Zaman 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 0 0 0
Türkiye'de Turizm 1 0 0 0
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0

MATEMATİK 40 17 9 43

Matematik-2 40 17 9 43

Logaritma 4 1 1 25
Kombinasyon 2 1 1 50
Olasılık 2 0 2 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 1 50
Binom Açılımı 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Permütasyon 2 1 0 50
Polinomlar 2 2 0 100
Parabol 2 1 0 50
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 1 50
Diziler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 2 2 0 100
Denklem Çözme 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 40 10 12 25

Fizik 14 2 3 14

Tork ve Denge 1 0 0 0
Kütle Çekimi ve Kepler 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0
Dalga Mekaniği 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörler 1 1 0 100

Kimya 13 3 5 23

Sulu Ortamda Çözülme ve Çökelme Dengeleri 2 0 1 0
Karbon Kimyasına Giriş 1 0 1 0
Kimya ve Elektrik 2 1 1 50
Sulu Çözelti Dengeleri 2 1 0 50
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 1 0 100
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Sıvı Çözeltiler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji 13 5 4 38

Kas Sistemi 1 1 0 100
İnsanda Üreme 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Boşaltım Sistemi 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
İnsanda Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0
İnsanda Dolaşım Sistemi 2 1 0 50
Fotosentez 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ 0 12A   2SABR

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
189,850 203,450 1 14 14 70 811

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
167,502 203,050 1 46 46 174 1811

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Matematik-2 40 15 7 13,25 33 13,25 10,47 11,64

Fizik 14 6 4 5,00 36 5,00 3,28 3,46

Kimya 13 2 5 0,75 6 0,75 1,23 2,11

Biyoloji 13 0 5 -1,25 -10 -1,25 1,94 3,72

FEN BİLİMLERİ 40 8 14 4,50 11 4,50 6,45 9,29

Toplam: 280 73 45 61,86 22 61,86 73,27 70,72

MATEMATİK C dDca e D AED  EA dDCADeBcDE           

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

FEN BİLİMLERİ EDeABCe Bc  d cCC ba b   e    eb a b b  

Cevap Anahtarı B EDCABCDDBEAECAECCEDBCDDCCBCAAABDEBEDECEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 15 7 38

Matematik-2 40 15 7 38

Logaritma 4 3 0 75
Kombinasyon 2 1 0 50
Olasılık 2 0 2 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 2 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Permütasyon 2 0 0 0
Polinomlar 2 2 0 100
Parabol 2 1 0 50
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 0 50
Diziler 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 2 2 0 100
Denklem Çözme 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 40 8 14 20

Fizik 14 6 4 43

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Çekimi ve Kepler 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
Dalga Mekaniği 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Momentum 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörler 1 0 0 0

Kimya 13 2 5 15

Sulu Ortamda Çözülme ve Çökelme Dengeleri 2 0 1 0
Karbon Kimyasına Giriş 1 1 0 100
Kimya ve Elektrik 2 1 1 50
Sulu Çözelti Dengeleri 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Sıvı Çözeltiler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 5 0

Kas Sistemi 1 0 0 0
İnsanda Üreme 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Boşaltım Sistemi 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
İnsanda Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Kan Grupları 1 0 0 0
İnsanda Dolaşım Sistemi 2 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN TAŞDEMİR 99 12A   2SULTAN T

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
197,952 203,450 1 9 9 60 731

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
169,092 203,050 1 43 43 167 1771

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Matematik-2 40 15 4 14,00 35 14,00 10,47 11,64

Fizik 14 4 1 3,75 27 3,75 3,28 3,46

Kimya 13 1 2 0,50 4 0,50 1,23 2,11

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 1,50 1,94 3,72

FEN BİLİMLERİ 40 7 5 5,75 14 5,75 6,45 9,29

Toplam: 280 72 33 63,86 23 63,86 73,27 70,72

MATEMATİK bBBDc   E  A D CEA  DCd CB DE e         

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

FEN BİLİMLERİ  D cB D      A aC      b     e  EBd     

Cevap Anahtarı B EDCABCDDBEAECAECCEDBCDDCCBCAAABDEBEDECEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 15 4 38

Matematik-2 40 15 4 38

Logaritma 4 2 1 50
Kombinasyon 2 2 0 100
Olasılık 2 1 1 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Permütasyon 2 0 0 0
Polinomlar 2 2 0 100
Parabol 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 0 50
Diziler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 2 2 0 100
Denklem Çözme 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 1 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 40 7 5 18

Fizik 14 4 1 29

Tork ve Denge 1 0 0 0
Kütle Çekimi ve Kepler 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0
Dalga Mekaniği 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörler 1 1 0 100

Kimya 13 1 2 8

Sulu Ortamda Çözülme ve Çökelme Dengeleri 2 0 0 0
Karbon Kimyasına Giriş 1 0 1 0
Kimya ve Elektrik 2 1 0 50
Sulu Çözelti Dengeleri 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Sıvı Çözeltiler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 2 15

Kas Sistemi 1 0 0 0
İnsanda Üreme 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Boşaltım Sistemi 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
İnsanda Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0
İnsanda Dolaşım Sistemi 2 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AK EMİNE 26 12B    AK EM

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
188,572 203,450 1 15 15 71 824

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
164,852 203,050 1 49 49 179 1873

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Matematik-2 40 13 4 12,00 30 12,00 10,47 11,64

Fizik 14 2 6 0,50 4 0,50 3,28 3,46

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 -0,25 1,23 2,11

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 4,50 1,94 3,72

FEN BİLİMLERİ 40 8 13 4,75 12 4,75 6,45 9,29

Toplam: 280 71 41 60,86 22 60,86 73,27 70,72

MATEMATİK    D a dED A De EA  DCA dB  EC          

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

FEN BİLİMLERİ ceecd aD     Ac     Caeb e    BD ca EC C

Cevap Anahtarı B EDCABCDDBEAECAECCEDBCDDCCBCAAABDEBEDECEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 13 4 33

Matematik-2 40 13 4 33

Logaritma 4 1 0 25
Kombinasyon 2 1 0 50
Olasılık 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 2 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Permütasyon 2 1 0 50
Polinomlar 2 2 0 100
Parabol 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 1 50
Diziler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 2 2 0 100
Denklem Çözme 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 40 8 13 20

Fizik 14 2 6 14

Tork ve Denge 1 0 1 0
Kütle Çekimi ve Kepler 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
Dalga Mekaniği 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme 1 1 0 100
Newtonun Hareket Yasaları 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörler 1 1 0 100

Kimya 13 1 5 8

Sulu Ortamda Çözülme ve Çökelme Dengeleri 2 1 1 50
Karbon Kimyasına Giriş 1 0 0 0
Kimya ve Elektrik 2 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Sıvı Çözeltiler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji 13 5 2 38

Kas Sistemi 1 0 0 0
İnsanda Üreme 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Boşaltım Sistemi 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
İnsanda Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Kan Grupları 1 1 0 100
İnsanda Dolaşım Sistemi 2 2 0 100
Fotosentez 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BETÜL 14 12B    EL

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
156,987 203,450 1 31 31 137 1224

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
155,312 203,050 1 54 54 208 2081

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Matematik-2 40 10 10 7,50 19 7,50 10,47 11,64

Fizik 14 2 2 1,50 11 1,50 3,28 3,46

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,25 1,23 2,11

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 -0,75 1,94 3,72

FEN BİLİMLERİ 40 2 6 0,50 1 0,50 6,45 9,29

Toplam: 280 62 40 52,11 19 52,11 73,27 70,72

MATEMATİK   dDea bE cb D CEe  DbA  BeD dD         

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

FEN BİLİMLERİ a     D c    A         b      d  d     e

Cevap Anahtarı B EDCABCDDBEAECAECCEDBCDDCCBCAAABDEBEDECEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 10 10 25

Matematik-2 40 10 10 25

Logaritma 4 2 0 50
Kombinasyon 2 1 0 50
Olasılık 2 0 2 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 2 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Permütasyon 2 0 2 0
Polinomlar 2 0 2 0
Parabol 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 0 50
Diziler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 2 0 1 0
Denklem Çözme 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 40 2 6 5

Fizik 14 2 2 14

Tork ve Denge 1 0 1 0
Kütle Çekimi ve Kepler 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
Dalga Mekaniği 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İtme ve Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörler 1 1 0 100

Kimya 13 0 1 0

Sulu Ortamda Çözülme ve Çökelme Dengeleri 2 0 0 0
Karbon Kimyasına Giriş 1 0 0 0
Kimya ve Elektrik 2 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Sıvı Çözeltiler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 3 0

Kas Sistemi 1 0 0 0
İnsanda Üreme 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Boşaltım Sistemi 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
İnsanda Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0
İnsanda Dolaşım Sistemi 2 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR ALTUN 0 12B    N

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
156,526 212,140 1 29 29 118 1206

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

SAY
154,885 203,450 1 33 33 143 1259

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
209,707 203,050 1 27 27 89 889

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 9 6 7,50 31 7,50 7,34 6,11

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 1,75 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,25 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 14 14 10,50 26 10,50 16,82 13,19

Matematik-2 40 8 1 7,75 19 7,75 10,47 11,64

Toplam: 280 72 39 62,36 22 62,36 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 EdBDC  aBD dae    B De Db  dCDeAaeaAaEc 

Cevap Anahtarı A EEBDCEECBDBAEAAEADBBDCEDECDECDDADCCADEDB

MATEMATİK ED B  A D   E       E  a    C           

Cevap Anahtarı A EDBBCDACDBAAECCDEAADEAEEDDBBCCBDCECACACD
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 14 14 35

Edebiyat 24 9 6 38

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 2 0 100
Roman ve Roman Unsurları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 0 1 0
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 1 0 100
Edebi Sanatlar 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Sanatçıları 2 0 2 0
Fecriati Genel Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 1 0 50
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Yazı Türleri 1 0 0 0
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 0 1 0

Tarih-1 10 3 5 30

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 2 3 33

Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 1 1 50
Türk Kültürü 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 0 0 0

MATEMATİK 40 8 1 20

Matematik-2 40 8 1 20

Karmaşık Sayılar 2 1 0 50
Diziler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Logaritma 4 2 0 50
Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Parabol 2 0 0 0
Polinomlar 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 1 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 2 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAYGILI EBRAR 55 12B    SAYGILI 

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
263,840 203,450 1 3 3 32 365

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
180,222 203,050 1 33 33 139 1492

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Matematik-2 40 20 3 19,25 48 19,25 10,47 11,64

Fizik 14 8 5 6,75 48 6,75 3,28 3,46

Kimya 13 4 5 2,75 21 2,75 1,23 2,11

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,75 1,94 3,72

FEN BİLİMLERİ 40 20 15 16,25 41 16,25 6,45 9,29

Toplam: 280 90 42 79,61 28 79,61 73,27 70,72

MATEMATİK ED B  ACD AcE  D AADE  EbDdB C   EC    D

Cevap Anahtarı A EDBBCDACDBAAECCDEAADEAEEDDBBCCBDCECACACD

FEN BİLİMLERİ ACE cBcaCBAdeE e  eb BeECCcebCEbEdEDBAbA

Cevap Anahtarı A ACEAEBDDCBACDECBCCDDCBDECCECECEDEBEDBAAA
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 20 3 50

Matematik-2 40 20 3 50

Karmaşık Sayılar 2 2 0 100
Diziler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Logaritma 4 1 0 25
Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Parabol 2 1 0 50
Polinomlar 2 1 1 50
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 0 50
Permütasyon 2 2 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 2 0 2 0
Kombinasyon 2 2 0 100
Trigonometri 3 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Alan 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 40 20 15 50

Fizik 14 8 5 57

Vektörler 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
İtme ve Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Dalga Mekaniği 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
Kütle Çekimi ve Kepler 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100

Kimya 13 4 5 31

Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Sıvı Çözeltiler 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 0 1 0
Sulu Ortamda Çözülme ve Çökelme Dengeleri 2 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 2 2 0 100
Kimya ve Elektrik 2 1 1 50
Karbon Kimyasına Giriş 1 1 0 100

Biyoloji 13 8 5 62

İnsanda Dolaşım Sistemi 2 1 1 50
Fotosentez 1 0 1 0
Kan Grupları 1 1 0 100
İnsanda Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Boşaltım Sistemi 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
İnsanda Üreme 1 0 1 0
Kas Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÖSE 57 12B   2EL

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
135,736 212,140 1 32 32 145 1372

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

SAY
174,195 203,450 1 22 22 96 965

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
181,439 203,050 1 32 32 138 1468

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 4 1 3,75 16 3,75 7,34 6,11

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,00 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 4 1 3,75 9 3,75 16,82 13,19

Matematik-2 40 11 1 10,75 27 10,75 10,47 11,64

Fizik 14 2 5 0,75 5 0,75 3,28 3,46

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 1,23 2,11

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 1,75 1,94 3,72

FEN BİLİMLERİ 40 4 6 2,50 6 2,50 6,45 9,29

Toplam: 280 69 32 61,11 22 61,11 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 E Bb       AE                           

Cevap Anahtarı A EEBDCEECBDBAEAAEADBBDCEDECDECDDADCCADEDB

MATEMATİK E BBC ACD  AEa      E       C           

Cevap Anahtarı A EDBBCDACDBAAECCDEAADEAEEDDBBCCBDCECACACD

FEN BİLİMLERİ A a  B a eda               C       D   e

Cevap Anahtarı A ACEAEBDDCBACDECBCCDDCBDECCECECEDEBEDBAAA
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 4 1 10

Edebiyat 24 4 1 17

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 1 0 50
Roman ve Roman Unsurları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 0 0 0
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 0 0 0
Edebi Sanatlar 1 0 0 0
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Sanatçıları 2 1 0 50
Fecriati Genel Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Yazı Türleri 1 0 0 0
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Turizm 1 0 0 0
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 0 0 0

MATEMATİK 40 11 1 28

Matematik-2 40 11 1 28

Karmaşık Sayılar 2 2 0 100
Diziler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Logaritma 4 2 1 50
Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Parabol 2 0 0 0
Polinomlar 2 1 0 50
İkinci Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 2 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 40 4 6 10

Fizik 14 2 5 14

Vektörler 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
İtme ve Momentum 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Dalga Mekaniği 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
Kütle Çekimi ve Kepler 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Sıvı Çözeltiler 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 0 0 0
Sulu Ortamda Çözülme ve Çökelme Dengeleri 2 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 2 0 0 0
Kimya ve Elektrik 2 0 0 0
Karbon Kimyasına Giriş 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 1 15

İnsanda Dolaşım Sistemi 2 1 0 50
Fotosentez 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0
İnsanda Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Boşaltım Sistemi 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
İnsanda Üreme 1 0 0 0
Kas Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ KEVSER 43 12B   2G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
275,225 203,450 1 2 2 27 319

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
191,882 203,050 1 30 30 122 1239

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Matematik-2 40 26 5 24,75 62 24,75 10,47 11,64

Fizik 14 9 3 8,25 59 8,25 3,28 3,46

Kimya 13 3 7 1,25 10 1,25 1,23 2,11

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,75 1,94 3,72

FEN BİLİMLERİ 40 20 15 16,25 41 16,25 6,45 9,29

Toplam: 280 96 44 85,11 30 85,11 73,27 70,72

MATEMATİK EDBBC ACDcAAE bDEA  Eb EDDB aCBD EC Cb D

Cevap Anahtarı A EDBBCDACDBAAECCDEAADEAEEDDBBCCBDCECACACD

FEN BİLİMLERİ AaE  BDDCBAbeE eCdce ca CdEdEdEcaBEDBAeA

Cevap Anahtarı A ACEAEBDDCBACDECBCCDDCBDECCECECEDEBEDBAAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 26 5 65

Matematik-2 40 26 5 65

Karmaşık Sayılar 2 2 0 100
Diziler 2 1 1 50
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Logaritma 4 1 1 25
Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Parabol 2 2 0 100
Polinomlar 2 2 0 100
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 1 50
Permütasyon 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 1 50
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 2 2 0 100
Kombinasyon 2 1 0 50
Trigonometri 3 2 0 67
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Alan 1 1 0 100
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 40 20 15 50

Fizik 14 9 3 64

Vektörler 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
İtme ve Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Dalga Mekaniği 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
Kütle Çekimi ve Kepler 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100

Kimya 13 3 7 23

Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Sıvı Çözeltiler 1 1 0 100
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 0 1 0
Sulu Ortamda Çözülme ve Çökelme Dengeleri 2 1 0 50
Sulu Çözelti Dengeleri 2 0 1 0
Kimya ve Elektrik 2 1 1 50
Karbon Kimyasına Giriş 1 0 1 0

Biyoloji 13 8 5 62

İnsanda Dolaşım Sistemi 2 0 2 0
Fotosentez 1 1 0 100
Kan Grupları 1 1 0 100
İnsanda Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Boşaltım Sistemi 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
İnsanda Üreme 1 0 1 0
Kas Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE NUR KURT 3 12B   2H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
193,052 203,450 1 12 12 66 779

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
162,732 203,050 1 50 50 186 1920

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Matematik-2 40 12 4 11,00 28 11,00 10,47 11,64

Fizik 14 4 4 3,00 21 3,00 3,28 3,46

Kimya 13 1 3 0,25 2 0,25 1,23 2,11

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 2,75 1,94 3,72

FEN BİLİMLERİ 40 9 12 6,00 15 6,00 6,45 9,29

Toplam: 280 71 40 61,11 22 61,11 73,27 70,72

MATEMATİK    D E  E AA DaeEA a CA   B E    d      

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

FEN BİLİMLERİ EDdcB e c    Aba  De       AAeaD Baa   d

Cevap Anahtarı B EDCABCDDBEAECAECCEDBCDDCCBCAAABDEBEDECEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 12 4 30

Matematik-2 40 12 4 30

Logaritma 4 1 1 25
Kombinasyon 2 1 0 50
Olasılık 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Binom Açılımı 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Permütasyon 2 1 0 50
Polinomlar 2 2 0 100
Parabol 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 1 50
Diziler 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 2 2 0 100
Denklem Çözme 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 40 9 12 23

Fizik 14 4 4 29

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Çekimi ve Kepler 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
Dalga Mekaniği 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörler 1 1 0 100

Kimya 13 1 3 8

Sulu Ortamda Çözülme ve Çökelme Dengeleri 2 0 1 0
Karbon Kimyasına Giriş 1 0 1 0
Kimya ve Elektrik 2 1 0 50
Sulu Çözelti Dengeleri 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Sıvı Çözeltiler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji 13 4 5 31

Kas Sistemi 1 1 0 100
İnsanda Üreme 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Boşaltım Sistemi 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
İnsanda Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Kan Grupları 1 0 0 0
İnsanda Dolaşım Sistemi 2 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KİFAYET AKSU 20 12B   2K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,116 212,140 1 31 31 124 1250

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

SAY
191,435 203,450 1 13 13 69 797

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
166,442 203,050 1 47 47 175 1840

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,00 1,81 1,40

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,00 6,10 4,30

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 3,24 1,77

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 2,00 2,46 1,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,50 4,32 3,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

SOSYAL-2 40 6 2 5,50 14 5,50 17,93 11,98

Matematik-2 40 15 9 12,75 32 12,75 10,47 11,64

Fizik 14 7 5 5,75 41 5,75 3,28 3,46

Kimya 13 0 6 -1,50 -12 -1,50 1,23 2,11

Biyoloji 13 3 9 0,75 6 0,75 1,94 3,72

FEN BİLİMLERİ 40 10 20 5,00 13 5,00 6,45 9,29

Toplam: 280 81 55 67,36 24 67,36 73,27 70,72

SOSYAL-2                                BD EDCeBc       

Cevap Anahtarı A BABDDCEDEDBDBEACCBCDABEDCDBAAECBDDEDCABECDDCBC

MATEMATİK E BBCcACDddeEb D A  E cdbD BdC         D

Cevap Anahtarı A EDBBCDACDBAAECCDEAADEAEEDDBBCCBDCECACACD

FEN BİLİMLERİ AbccEB aCBAa E e e e    dabdbda cdcDdAbA

Cevap Anahtarı A ACEAEBDDCBACDECBCCDDCBDECCECECEDEBEDBAAA
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

SOSYAL-2 46 6 2 13

Tarih-2 11 0 0 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Sermaye ve Emek 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

Türkiye'de Turizm 2 0 0 0
Geçmişten Günümüze Ekonomi, Yerleşme ve Şehirler 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 0 0 0
İlk Medeniyetler - Tarihsel Süreçte Şehirler - Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Yerleşme ve Şehirler 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15.Yüzyıl - 17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 2 0 0 0

Felsefe Grubu 6 2 0 33

Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Toplumsal Değişme 1 0 0 0
Klasik Mantık 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İnançla İgili Meseleler 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Klasik Mantık 1 0 0 0

MATEMATİK 40 15 9 38

Matematik-2 40 15 9 38

Karmaşık Sayılar 2 2 0 100
Diziler 2 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Logaritma 4 1 3 25
Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Parabol 2 0 1 0
Polinomlar 2 1 1 50
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 0 50
Permütasyon 2 1 0 50
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 1 0
Binom Açılımı 1 0 1 0
Olasılık 2 0 1 0
Kombinasyon 2 2 0 100
Trigonometri 3 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 40 10 20 25

Fizik 14 7 5 50

Vektörler 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Newtonun Hareket Yasaları 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
İtme ve Momentum 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Dalga Mekaniği 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
Kütle Çekimi ve Kepler 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 1 0 100

Kimya 13 0 6 0

Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Sıvı Çözeltiler 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 0 1 0
Sulu Ortamda Çözülme ve Çökelme Dengeleri 2 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 2 0 0 0
Kimya ve Elektrik 2 0 1 0
Karbon Kimyasına Giriş 1 0 1 0

Biyoloji 13 3 9 23

İnsanda Dolaşım Sistemi 2 0 2 0
Fotosentez 1 0 1 0
Kan Grupları 1 0 1 0
İnsanda Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA DUT 68 12B   2N

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
155,062 203,450 1 32 32 142 1256

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
162,732 203,050 1 50 50 186 1920

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Matematik-2 40 13 8 11,00 28 11,00 10,47 11,64

Fizik 14 0 12 -3,00 -21 -3,00 3,28 3,46

Kimya 13 2 3 1,25 10 1,25 1,23 2,11

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 0,50 1,94 3,72

FEN BİLİMLERİ 40 3 17 -1,25 -3 -1,25 6,45 9,29

Toplam: 280 66 49 53,86 19 53,86 73,27 70,72

MATEMATİK C aDaEc EDeA D Ccd  DC  dBB  C   d      

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

FEN BİLİMLERİ aedeeabca c bd a  DB e a   c   D   a    

Cevap Anahtarı B EDCABCDDBEAECAECCEDBCDDCCBCAAABDEBEDECEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 13 8 33

Matematik-2 40 13 8 33

Logaritma 4 2 1 50
Kombinasyon 2 1 0 50
Olasılık 2 0 2 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Binom Açılımı 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Polinomlar 2 1 1 50
Parabol 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 0 50
Diziler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 2 1 0 50
Denklem Çözme 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 40 3 17 8

Fizik 14 0 12 0

Tork ve Denge 1 0 1 0
Kütle Çekimi ve Kepler 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
Dalga Mekaniği 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Momentum 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörler 1 0 1 0

Kimya 13 2 3 15

Sulu Ortamda Çözülme ve Çökelme Dengeleri 2 0 0 0
Karbon Kimyasına Giriş 1 0 1 0
Kimya ve Elektrik 2 1 0 50
Sulu Çözelti Dengeleri 2 1 0 50
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Sıvı Çözeltiler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 2 8

Kas Sistemi 1 0 1 0
İnsanda Üreme 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Boşaltım Sistemi 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
İnsanda Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Kan Grupları 1 0 0 0
İnsanda Dolaşım Sistemi 2 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA AKBULUTJJJ 0 12B   2SENA AKB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
182,572 203,450 1 19 19 83 886

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
162,732 203,050 1 50 50 186 1920

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Matematik-2 40 13 8 11,00 28 11,00 10,47 11,64

Fizik 14 5 7 3,25 23 3,25 3,28 3,46

Kimya 13 1 6 -0,50 -4 -0,50 1,23 2,11

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 1,25 1,94 3,72

FEN BİLİMLERİ 40 9 20 4,00 10 4,00 6,45 9,29

Toplam: 280 72 52 59,11 21 59,11 73,27 70,72

MATEMATİK ea DcE  E AAdDebEA  DCAc B    D  d      

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

FEN BİLİMLERİ EDdcBae Bc baAcde b   eC e eAdeDac cE  d

Cevap Anahtarı B EDCABCDDBEAECAECCEDBCDDCCBCAAABDEBEDECEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 13 8 33

Matematik-2 40 13 8 33

Logaritma 4 1 3 25
Kombinasyon 2 1 1 50
Olasılık 2 0 1 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Binom Açılımı 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Permütasyon 2 1 0 50
Polinomlar 2 2 0 100
Parabol 2 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 1 50
Diziler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 2 1 0 50
Denklem Çözme 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 40 9 20 23

Fizik 14 5 7 36

Tork ve Denge 1 1 0 100
Kütle Çekimi ve Kepler 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
Dalga Mekaniği 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Momentum 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörler 1 1 0 100

Kimya 13 1 6 8

Sulu Ortamda Çözülme ve Çökelme Dengeleri 2 0 1 0
Karbon Kimyasına Giriş 1 0 1 0
Kimya ve Elektrik 2 0 2 0
Sulu Çözelti Dengeleri 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 0 1 0
Modern Atom Teorisi 1 1 0 100
Sıvı Çözeltiler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji 13 3 7 23

Kas Sistemi 1 0 1 0
İnsanda Üreme 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Boşaltım Sistemi 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
İnsanda Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Kan Grupları 1 1 0 100
İnsanda Dolaşım Sistemi 2 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA GÜL 0 12B   2TUBA G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
200,847 203,450 1 8 8 59 699

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
168,032 203,050 1 45 45 173 1794

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Matematik-2 40 14 2 13,50 34 13,50 10,47 11,64

Fizik 14 3 4 2,00 14 2,00 3,28 3,46

Kimya 13 2 1 1,75 13 1,75 1,23 2,11

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 2,75 1,94 3,72

FEN BİLİMLERİ 40 8 6 6,50 16 6,50 6,45 9,29

Toplam: 280 72 32 64,11 23 64,11 73,27 70,72

MATEMATİK  BeDbE  E  A D  EAA DCA  B  E           

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

FEN BİLİMLERİ    ddCe B   bA CC      d   A   D d   C  

Cevap Anahtarı B EDCABCDDBEAECAECCEDBCDDCCBCAAABDEBEDECEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 14 2 35

Matematik-2 40 14 2 35

Logaritma 4 1 0 25
Kombinasyon 2 2 0 100
Olasılık 2 0 2 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Binom Açılımı 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Permütasyon 2 0 0 0
Polinomlar 2 2 0 100
Parabol 2 1 0 50
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 0 50
Diziler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 2 2 0 100
Denklem Çözme 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 40 8 6 20

Fizik 14 3 4 21

Tork ve Denge 1 0 0 0
Kütle Çekimi ve Kepler 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
Dalga Mekaniği 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İtme ve Momentum 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörler 1 1 0 100

Kimya 13 2 1 15

Sulu Ortamda Çözülme ve Çökelme Dengeleri 2 0 0 0
Karbon Kimyasına Giriş 1 1 0 100
Kimya ve Elektrik 2 1 0 50
Sulu Çözelti Dengeleri 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Sıvı Çözeltiler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji 13 3 1 23

Kas Sistemi 1 1 0 100
İnsanda Üreme 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Boşaltım Sistemi 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
İnsanda Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0
İnsanda Dolaşım Sistemi 2 1 0 50
Fotosentez 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA NUR ÇAKMAK 121 12B   2TUBA NUR

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
181,052 203,450 1 20 20 88 899

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
158,492 203,050 1 53 53 201 2011

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Matematik-2 40 11 8 9,00 23 9,00 10,47 11,64

Fizik 14 3 9 0,75 5 0,75 3,28 3,46

Kimya 13 2 5 0,75 6 0,75 1,23 2,11

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 3,00 1,94 3,72

FEN BİLİMLERİ 40 10 22 4,50 11 4,50 6,45 9,29

Toplam: 280 71 54 57,61 21 57,61 73,27 70,72

MATEMATİK   B  abbD  eE aD Ae E  E  B  C     Adb D

Cevap Anahtarı A EDBBCDACDBAAECCDEAADEAEEDDBBCCBDCECACACD

FEN BİLİMLERİ ACc ac edBddec B d   de CdcdEbEcccEDdceA

Cevap Anahtarı A ACEAEBDDCBACDECBCCDDCBDECCECECEDEBEDBAAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 11 8 28

Matematik-2 40 11 8 28

Karmaşık Sayılar 2 0 1 0
Diziler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Logaritma 4 1 1 25
Denklem Çözme 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Parabol 2 0 0 0
Polinomlar 2 1 1 50
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 1 50
Permütasyon 2 1 1 50
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 2 1 0 50
Kombinasyon 2 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 40 10 22 25

Fizik 14 3 9 21

Vektörler 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
İtme ve Momentum 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Dalga Mekaniği 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
Kütle Çekimi ve Kepler 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0

Kimya 13 2 5 15

Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 0 100
Sıvı Çözeltiler 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 0 0 0
Sulu Ortamda Çözülme ve Çökelme Dengeleri 2 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 2 0 1 0
Kimya ve Elektrik 2 1 1 50
Karbon Kimyasına Giriş 1 0 1 0

Biyoloji 13 5 8 38

İnsanda Dolaşım Sistemi 2 0 2 0
Fotosentez 1 1 0 100
Kan Grupları 1 1 0 100
İnsanda Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Boşaltım Sistemi 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
İnsanda Üreme 1 0 1 0
Kas Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM BOZDAĞ 56 12C   1

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
297,146 212,140 1 5 5 7 139

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

SAY
142,982 203,450 1 45 45 179 1536

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
256,512 203,050 1 8 8 20 348

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 11 7 9,25 39 9,25 7,34 6,11

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 7,75 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 5,00 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 24 8 22,00 55 22,00 16,82 13,19

Tarih-2 11 6 2 5,50 50 5,50 1,81 1,40

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 6,00 6,10 4,30

Felsefe 6 4 2 3,50 58 3,50 3,24 1,77

Felsefe Grubu 6 1 3 0,25 4 0,25 2,46 1,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,75 4,32 3,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

SOSYAL-2 40 23 12 20,00 50 20,00 17,93 11,98

Matematik-2 40 2 0 2,00 5 2,00 10,47 11,64

Toplam: 280 99 44 88,11 31 88,11 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 EdBDCEbe DBdac E  cBD  DECD CDeADCCA EDB

Cevap Anahtarı A EEBDCEECBDBAEAAEADBBDCEDECDECDDADCCADEDB

SOSYAL-2 BAB a  DEDeDBbACeeCcABEbCDaAcEee  EDCcBE       

Cevap Anahtarı A BABDDCEDEDBDBEACCBCDABEDCDBAAECBDDEDCABECDDCBC

MATEMATİK                        E D              

Cevap Anahtarı A EDBBCDACDBAAECCDEAADEAEEDDBBCCBDCECACACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 24 8 60

Edebiyat 24 11 7 46

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 2 0 100
Roman ve Roman Unsurları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 1 2 33
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 0 0 0
Edebi Sanatlar 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Sanatçıları 2 0 2 0
Fecriati Genel Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Yazı Türleri 1 0 0 0
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 0 0 0

Tarih-1 10 8 1 80

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 0 83

Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 1 0 50
Türk Kültürü 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100

SOSYAL-2 46 23 12 50

Tarih-2 11 6 2 55

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0
Sermaye ve Emek 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 3 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 7 4 64

Türkiye'de Turizm 2 2 0 100
Geçmişten Günümüze Ekonomi, Yerleşme ve Şehirler 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 0 1 0
İlk Medeniyetler - Tarihsel Süreçte Şehirler - Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Yerleşme ve Şehirler 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100

Felsefe 6 4 2 67

MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15.Yüzyıl - 17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 2 1 1 50

Felsefe Grubu 6 1 3 17

Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
Toplumsal Yapı 1 1 0 100
Toplumsal Değişme 1 0 1 0
Klasik Mantık 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İnançla İgili Meseleler 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Klasik Mantık 1 0 0 0

MATEMATİK 40 2 0 5

Matematik-2 40 2 0 5

Karmaşık Sayılar 2 0 0 0
Diziler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Logaritma 4 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Parabol 2 0 0 0
Polinomlar 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 0 50
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 2 0 0 0
Kombinasyon 2 1 0 50
Trigonometri 3 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KAYA 33 12C   1EL

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
266,736 212,140 1 13 13 25 253

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

EA
227,904 203,050 1 18 18 60 645

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 9 11 6,25 26 6,25 7,34 6,11

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,00 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 6,00 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 21 15 17,25 43 17,25 16,82 13,19

Tarih-2 11 1 6 -0,50 -5 -0,50 1,81 1,40

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 8,75 6,10 4,30

Felsefe 6 4 2 3,50 58 3,50 3,24 1,77

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 2,50 2,46 1,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 2,75 4,32 3,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

SOSYAL-2 40 20 12 17,00 43 17,00 17,93 11,98

Toplam: 280 91 51 78,36 28 78,36 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 EdBDCEbb D eaA de aBDeaebCDECbDeDbCADEDB

Cevap Anahtarı A EEBDCEECBDBAEAAEADBBDCEDECDECDDADCCADEDB

SOSYAL-2 a B  bc aedDBbACCB DABEbCcBAc CBDbEDCe         

Cevap Anahtarı A BABDDCEDEDBDBEACCBCDABEDCDBAAECBDDEDCABECDDCBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 21 15 53

Edebiyat 24 9 11 38

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 1 1 50
Roman ve Roman Unsurları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 0 2 0
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 0 0 0
Edebi Sanatlar 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Genel Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 0 2 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Yazı Türleri 1 0 0 0
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 0 2 0

Tarih-1 10 6 4 60

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 6 0 100

Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 2 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100

SOSYAL-2 46 20 12 43

Tarih-2 11 1 6 9

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Sermaye ve Emek 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1 0 1 0
Milli Mücadele 3 0 2 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 9 1 82

Türkiye'de Turizm 2 2 0 100
Geçmişten Günümüze Ekonomi, Yerleşme ve Şehirler 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık 2 1 0 50
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100
İlk Medeniyetler - Tarihsel Süreçte Şehirler - Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Yerleşme ve Şehirler 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100

Felsefe 6 4 2 67

MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15.Yüzyıl - 17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 2 2 0 100

Felsefe Grubu 6 3 2 50

Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Toplumsal Değişme 1 1 0 100
Klasik Mantık 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İnançla İgili Meseleler 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Klasik Mantık 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR KURU 53 12C   1ESMANUR 

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
322,096 212,140 1 3 3 3 82

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

EA
236,882 203,050 1 14 14 48 553

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 11 12 8,00 33 8,00 7,34 6,11

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 6,25 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,75 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 23 16 19,00 48 19,00 16,82 13,19

Tarih-2 11 5 5 3,75 34 3,75 1,81 1,40

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 7,25 6,10 4,30

Felsefe 6 5 1 4,75 79 4,75 3,24 1,77

Felsefe Grubu 6 6 0 6,00 100 6,00 2,46 1,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,75 4,32 3,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

SOSYAL-2 40 29 10 26,50 66 26,50 17,93 11,98

Toplam: 280 102 50 89,61 32 89,61 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 EdBeCEcbdDBeaAAbeeaBD bDEeDdCDDeDCCADEDd

Cevap Anahtarı A EEBDCEECBDBAEAAEADBBDCEDECDECDDADCCADEDB

SOSYAL-2 a BccCbDEDeDBdACeBCeABEDCbBAAECBDDEDCABd       

Cevap Anahtarı A BABDDCEDEDBDBEACCBCDABEDCDBAAECBDDEDCABECDDCBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 23 16 58

Edebiyat 24 11 12 46

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 2 0 100
Roman ve Roman Unsurları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 1 2 33
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 0 1 0
Edebi Sanatlar 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Genel Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 0 2 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Yazı Türleri 1 0 1 0
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 0 1 0

Tarih-1 10 7 3 70

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 2 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 0 1 0

SOSYAL-2 46 29 10 63

Tarih-2 11 5 5 45

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0
Sermaye ve Emek 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1 0 1 0
Milli Mücadele 3 3 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 8 3 73

Türkiye'de Turizm 2 2 0 100
Geçmişten Günümüze Ekonomi, Yerleşme ve Şehirler 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 0 1 0
İlk Medeniyetler - Tarihsel Süreçte Şehirler - Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Yerleşme ve Şehirler 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100

Felsefe 6 5 1 83

MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15.Yüzyıl - 17.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 2 2 0 100

Felsefe Grubu 6 6 0 100

Sosyolojiye Giriş 1 1 0 100
Toplumsal Yapı 1 1 0 100
Toplumsal Değişme 1 1 0 100
Klasik Mantık 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İnançla İgili Meseleler 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Klasik Mantık 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE KARAKUŞ 52 12C   1H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
261,371 212,140 1 14 14 26 283

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

EA
181,734 203,050 1 31 31 133 1458

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 4 6 2,50 10 2,50 7,34 6,11

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 3,50 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,25 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 11 11 8,25 21 8,25 16,82 13,19

Tarih-2 11 2 6 0,50 5 0,50 1,81 1,40

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 8,50 6,10 4,30

Felsefe 6 5 1 4,75 79 4,75 3,24 1,77

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 3,75 2,46 1,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,75 4,32 3,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

SOSYAL-2 40 24 11 21,25 53 21,25 17,93 11,98

Toplam: 280 85 46 73,61 26 73,61 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 Ed   ad  a   A d   BD a ECD b  A baAbEbB

Cevap Anahtarı A EEBDCEECBDBAEAAEADBBDCEDECDECDDADCCADEDB

SOSYAL-2 a B e bbEaaDBEACCBCcdBEbCDBAAECBc EDCeB        

Cevap Anahtarı A BABDDCEDEDBDBEACCBCDABEDCDBAAECBDDEDCABECDDCBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 11 11 28

Edebiyat 24 4 6 17

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 0 0 0
Roman ve Roman Unsurları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 0 1 0
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 0 0 0
Edebi Sanatlar 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Sanatçıları 2 1 0 50
Fecriati Genel Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 0 1 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Yazı Türleri 1 0 0 0
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 0 1 0

Tarih-1 10 4 2 40

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 3 3 50

Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 1 1 50
Türk Kültürü 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100

SOSYAL-2 46 24 11 52

Tarih-2 11 2 6 18

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0
Sermaye ve Emek 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1 0 1 0
Milli Mücadele 3 1 2 33
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 9 2 82

Türkiye'de Turizm 2 2 0 100
Geçmişten Günümüze Ekonomi, Yerleşme ve Şehirler 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100
İlk Medeniyetler - Tarihsel Süreçte Şehirler - Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Yerleşme ve Şehirler 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100

Felsefe 6 5 1 83

MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15.Yüzyıl - 17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 2 2 0 100

Felsefe Grubu 6 4 1 67

Sosyolojiye Giriş 1 1 0 100
Toplumsal Yapı 1 1 0 100
Toplumsal Değişme 1 1 0 100
Klasik Mantık 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İnançla İgili Meseleler 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Klasik Mantık 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYAALP KÜBRA 0 12C   1KAYAALP 

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
302,691 212,140 1 4 4 6 125

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

EA
233,034 203,050 1 16 16 52 587

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 9 5 7,75 32 7,75 7,34 6,11

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 5,75 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,75 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 20 7 18,25 46 18,25 16,82 13,19

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 3,00 1,81 1,40

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 7,25 6,10 4,30

Felsefe 6 5 1 4,75 79 4,75 3,24 1,77

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 3,50 2,46 1,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,75 4,32 3,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

SOSYAL-2 40 26 11 23,25 58 23,25 17,93 11,98

Toplam: 280 96 42 85,61 31 85,61 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 EdBDCa   D  aA b   dD EDECD CD e CCADEDd

Cevap Anahtarı A EEBDCEECBDBAEAAEADBBDCEDECDECDDADCCADEDB

SOSYAL-2 a BccCb ED DBdACdBCeABEDCbBAAcCBDaEDCABd       

Cevap Anahtarı A BABDDCEDEDBDBEACCBCDABEDCDBAAECBDDEDCABECDDCBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 20 7 50

Edebiyat 24 9 5 38

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 2 0 100
Roman ve Roman Unsurları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 0 0 0
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 0 0 0
Edebi Sanatlar 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Genel Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 0 1 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Yazı Türleri 1 0 0 0
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 1 0 50

Tarih-1 10 6 1 60

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 2 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 0 1 0

SOSYAL-2 46 26 11 57

Tarih-2 11 4 4 36

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0
Sermaye ve Emek 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1 0 1 0
Milli Mücadele 3 2 0 67
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 8 3 73

Türkiye'de Turizm 2 2 0 100
Geçmişten Günümüze Ekonomi, Yerleşme ve Şehirler 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 0 1 0
İlk Medeniyetler - Tarihsel Süreçte Şehirler - Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Yerleşme ve Şehirler 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100

Felsefe 6 5 1 83

MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15.Yüzyıl - 17.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 2 2 0 100

Felsefe Grubu 6 4 2 67

Sosyolojiye Giriş 1 1 0 100
Toplumsal Yapı 1 0 1 0
Toplumsal Değişme 1 1 0 100
Klasik Mantık 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İnançla İgili Meseleler 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Klasik Mantık 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE 59 12C   1TU

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,726 212,140 1 26 26 99 1063

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

EA
179,169 203,050 1 34 34 144 1520

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 0 0 0,00 0 0,00 7,34 6,11

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 2,75 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 5,00 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 8 1 7,75 19 7,75 16,82 13,19

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 -0,25 1,81 1,40

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 4,75 6,10 4,30

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 3,24 1,77

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 2,46 1,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 4,32 3,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

SOSYAL-2 40 6 6 4,50 11 4,50 17,93 11,98

Toplam: 280 64 31 56,36 20 56,36 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1                         C    C D b DEDAC

Cevap Anahtarı B DECDBBDAEAAEABDBCEECDBEECDADDCEDCEBDEDAC

SOSYAL-2 d          BeeacCCAEeD                         

Cevap Anahtarı B BDEDECDDBABBADCBCCAEBDCDEABDCEADDBEBACDECBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 8 1 20

Edebiyat 24 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 0 0 0
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Yazı Türleri 1 0 0 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Genel Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Sanatçıları 2 0 0 0
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 0 0 0
Edebi Sanatlar 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 0 0 0
Roman ve Roman Unsurları 1 0 0 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 0 0
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 0 0 0

Tarih-1 10 3 1 30

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 0 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 0 83

Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 2 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100

SOSYAL-2 46 6 6 13

Tarih-2 11 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
Milli Mücadele 3 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1 0 0 0
Sermaye ve Emek 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 6 5 55

Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Yerleşme ve Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık 2 1 1 50
İlk Medeniyetler - Tarihsel Süreçte Şehirler - Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 2 2 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100
Geçmişten Günümüze Ekonomi, Yerleşme ve Şehirler 1 0 1 0

Felsefe 6 0 0 0

18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15.Yüzyıl - 17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 2 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Toplumsal Değişme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Klasik Mantık 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
İnançla İgili Meseleler 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Klasik Mantık 1 0 0 0
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU 38 12C   3CANSU   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
260,256 212,140 1 15 15 27 288

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

SAY
142,982 203,450 1 45 45 179 1536

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
225,732 203,050 1 20 20 68 675

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 8 7 6,25 26 6,25 7,34 6,11

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,00 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,75 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 19 12 16,00 40 16,00 16,82 13,19

Tarih-2 11 2 6 0,50 5 0,50 1,81 1,40

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 7,25 6,10 4,30

Felsefe 6 4 1 3,75 63 3,75 3,24 1,77

Felsefe Grubu 6 1 3 0,25 4 0,25 2,46 1,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,75 4,32 3,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

SOSYAL-2 40 20 14 16,50 41 16,50 17,93 11,98

Matematik-2 40 3 4 2,00 5 2,00 10,47 11,64

Toplam: 280 92 54 78,61 28 78,61 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 e  DB    dc ABD b EbDadEeDeDcCdDCEBcEDAC

Cevap Anahtarı B DECDBBDAEAAEABDBCEECDBEECDADDCEDCEBDEDAC

SOSYAL-2 ebce   DBbeaAceBCCAEBDC EbBDCbc a dBACDE       

Cevap Anahtarı B BDEDECDDBABBADCBCCAEBDCDEABDCEADDBEBACDECBCDDC

MATEMATİK   da a  E            dA  B              

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 19 12 48

Edebiyat 24 8 7 33

Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Yazı Türleri 1 0 0 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Genel Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Sanatçıları 2 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 1 1 33
Edebi Sanatlar 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 1 1 50
Roman ve Roman Unsurları 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100

Tarih-1 10 6 4 60

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 0 1 0
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 2 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100

SOSYAL-2 46 20 14 43

Tarih-2 11 2 6 18

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
Milli Mücadele 3 0 3 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1 0 0 0
Sermaye ve Emek 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 8 3 73

Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Yerleşme ve Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık 2 1 1 50
İlk Medeniyetler - Tarihsel Süreçte Şehirler - Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 2 2 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100
Geçmişten Günümüze Ekonomi, Yerleşme ve Şehirler 1 1 0 100

Felsefe 6 4 1 67

18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15.Yüzyıl - 17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 2 1 1 50
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 1 3 17

Toplumsal Değişme 1 1 0 100
Toplumsal Yapı 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
Klasik Mantık 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İnançla İgili Meseleler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Klasik Mantık 1 0 0 0
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

MATEMATİK 40 3 4 8

Matematik-2 40 3 4 8

Logaritma 4 0 0 0
Kombinasyon 2 0 1 0
Olasılık 2 0 1 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 1 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Permütasyon 2 0 0 0
Polinomlar 2 0 0 0
Parabol 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Diziler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 2 0 1 0
Denklem Çözme 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENNET KÖSE 48 12C   3CENNET K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
351,676 212,140 1 1 1 1 42

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

SAY
154,367 203,450 1 34 34 144 1266

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
297,669 203,050 1 2 2 3 131

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 15 3 14,25 59 14,25 7,34 6,11

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 10,00 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,50 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 29 5 27,75 69 27,75 16,82 13,19

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 5,25 1,81 1,40

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 8,50 6,10 4,30

Felsefe 6 4 1 3,75 63 3,75 3,24 1,77

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 3,50 2,46 1,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 6,00 4,32 3,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

SOSYAL-2 40 29 8 27,00 68 27,00 17,93 11,98

Matematik-2 40 8 2 7,50 19 7,50 10,47 11,64

Toplam: 280 116 39 106,36 38 106,36 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 EdBDCE eBDBAEc EA  BD  DECDECDDADCCAcEDe

Cevap Anahtarı A EEBDCEECBDBAEAAEADBBDCEDECDECDDADCCADEDB

SOSYAL-2 BAB DCbecD DBbACCBbDABEDCDa AECBbbEDCABE       

Cevap Anahtarı A BABDDCEDEDBDBEACCBCDABEDCDBAAECBDDEDCABECDDCBC

MATEMATİK   BB  A D  A   D A  E  ab               

Cevap Anahtarı A EDBBCDACDBAAECCDEAADEAEEDDBBCCBDCECACACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 29 5 73

Edebiyat 24 15 3 63

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 2 0 100
Roman ve Roman Unsurları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 1 1 33
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 1 0 100
Edebi Sanatlar 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Genel Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 1 0 50
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Yazı Türleri 1 0 0 0
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 0 0 0

Tarih-1 10 10 0 100

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 4 2 67

Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 1 1 50
Türk Kültürü 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 0 1 0

SOSYAL-2 46 29 8 63

Tarih-2 11 6 3 55

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100
Sermaye ve Emek 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1 0 1 0
Milli Mücadele 3 1 2 33
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 9 2 82

Türkiye'de Turizm 2 2 0 100
Geçmişten Günümüze Ekonomi, Yerleşme ve Şehirler 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık 2 1 1 50
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100
İlk Medeniyetler - Tarihsel Süreçte Şehirler - Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Yerleşme ve Şehirler 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100

Felsefe 6 4 1 67

MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15.Yüzyıl - 17.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 2 0 1 0

Felsefe Grubu 6 4 2 67

Sosyolojiye Giriş 1 1 0 100
Toplumsal Yapı 1 1 0 100
Toplumsal Değişme 1 1 0 100
Klasik Mantık 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İnançla İgili Meseleler 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Klasik Mantık 1 0 0 0

MATEMATİK 40 8 2 20

Matematik-2 40 8 2 20

Karmaşık Sayılar 2 0 0 0
Diziler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Logaritma 4 0 0 0
Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Parabol 2 0 0 0
Polinomlar 2 2 0 100
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 0 50
Permütasyon 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 1 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 2 0 1 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR KAN 0 12C   3EM

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
205,036 212,140 1 21 21 58 724

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

SAY
157,472 203,450 1 30 30 136 1220

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
293,154 203,050 1 5 5 6 153

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 13 6 11,50 48 11,50 7,34 6,11

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 8,75 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 6,00 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 28 7 26,25 66 26,25 16,82 13,19

Matematik-2 40 11 8 9,00 23 9,00 10,47 11,64

Toplam: 280 89 39 79,36 28 79,36 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 DECDBBe a A ABD  EdCbadECDADaCEDCEBDEDAC

Cevap Anahtarı B DECDBBDAEAAEABDBCEECDBEECDADDCEDCEBDEDAC

MATEMATİK  B a E bE eAED  Ee   dA CBec C        c 

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 28 7 70

Edebiyat 24 13 6 54

Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Yazı Türleri 1 0 1 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Genel Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Sanatçıları 2 1 0 50
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 2 0 67
Edebi Sanatlar 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 1 1 50
Roman ve Roman Unsurları 1 0 1 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100

Tarih-1 10 9 1 90

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 2 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100

MATEMATİK 40 11 8 28

Matematik-2 40 11 8 28

Logaritma 4 1 0 25
Kombinasyon 2 1 1 50
Olasılık 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 1 1 50
Binom Açılımı 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Permütasyon 2 1 1 50
Polinomlar 2 1 1 50
Parabol 2 1 0 50
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 0 50
Diziler 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 2 0 1 0
Denklem Çözme 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BAZ 0 12C   3ENES BAZ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
216,586 212,140 1 20 20 47 613

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

SAY
162,130 203,450 1 25 25 121 1139

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
317,162 203,050 1 1 1 2 80

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 17 2 16,50 69 16,50 7,34 6,11

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 8,75 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,75 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 31 4 30,00 75 30,00 16,82 13,19

Matematik-2 40 12 3 11,25 28 11,25 10,47 11,64

Toplam: 280 93 31 85,36 30 85,36 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 DECDBBe E A ABDB  ECDBdECDADaCEDCEBDEbAC

Cevap Anahtarı B DECDBBDAEAAEABDBCEECDBEECDADDCEDCEBDEDAC

MATEMATİK    a E A  AA D  EA   CA  BecE   A       

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 31 4 78

Edebiyat 24 17 2 71

Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 2 0 100
Yazı Türleri 1 0 1 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Genel Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Sanatçıları 2 1 0 50
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 1 0 33
Edebi Sanatlar 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 2 0 100
Roman ve Roman Unsurları 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100

Tarih-1 10 9 1 90

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 1 1 50
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100

MATEMATİK 40 12 3 30

Matematik-2 40 12 3 30

Logaritma 4 1 0 25
Kombinasyon 2 0 1 0
Olasılık 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Binom Açılımı 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Permütasyon 2 1 0 50
Polinomlar 2 2 0 100
Parabol 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 0 50
Diziler 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 2 2 0 100
Denklem Çözme 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÖZEN 0 12C   3MERT 

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,186 212,140 1 23 23 66 761

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

SAY
165,752 203,450 1 24 24 112 1087

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
295,222 203,050 1 3 3 4 141

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 19 5 17,75 74 17,75 7,34 6,11

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 1,25 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 6,00 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 28 12 25,00 63 25,00 16,82 13,19

Matematik-2 40 13 0 13,00 33 13,00 10,47 11,64

Toplam: 280 91 36 82,11 29 82,11 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 DECDBBDAEAAEdBDcCcdCDBcEeDeDeecedEBDEDAC

Cevap Anahtarı B DECDBBDAEAAEABDBCEECDBEECDADDCEDCEBDEDAC

MATEMATİK  BBDDEEA              A  BBDEC          

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 28 12 70

Edebiyat 24 19 5 79

Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 2 0 100
Yazı Türleri 1 1 0 100
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Genel Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Sanatçıları 2 2 0 100
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 2 1 67
Edebi Sanatlar 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 1 1 50
Roman ve Roman Unsurları 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100

Tarih-1 10 3 7 30

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 2 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100

MATEMATİK 40 13 0 33

Matematik-2 40 13 0 33

Logaritma 4 0 0 0
Kombinasyon 2 2 0 100
Olasılık 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 2 0 100
Binom Açılımı 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Permütasyon 2 1 0 50
Polinomlar 2 0 0 0
Parabol 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Diziler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 2 1 0 50
Denklem Çözme 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARE 11 12C   3SARE    

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
279,566 212,140 1 9 9 11 198

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

SAY
151,262 203,450 1 35 35 153 1341

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
244,472 203,050 1 12 12 34 454

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 9 4 8,00 33 8,00 7,34 6,11

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 6,50 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,50 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 20 8 18,00 45 18,00 16,82 13,19

Tarih-2 11 1 3 0,25 2 0,25 1,81 1,40

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 8,50 6,10 4,30

Felsefe 6 4 0 4,00 67 4,00 3,24 1,77

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 1,50 2,46 1,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,75 4,32 3,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

SOSYAL-2 40 21 8 19,00 48 19,00 17,93 11,98

Matematik-2 40 7 4 6,00 15 6,00 10,47 11,64

Toplam: 280 98 44 87,11 31 87,11 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 EdBeCEd  DBA       BD  eECDECDe DeaADEcB

Cevap Anahtarı A EEBDCEECBDBAEAAEADBBDCEDECDECDDADCCADEDB

SOSYAL-2 e B     c eDBEACCBeeABE CDB c CdD EDCABc       

Cevap Anahtarı A BABDDCEDEDBDBEACCBCDABEDCDBAAECBDDEDCABECDDCBC

MATEMATİK bD B  A     E  D A  E  a ad             

Cevap Anahtarı A EDBBCDACDBAAECCDEAADEAEEDDBBCCBDCECACACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 20 8 50

Edebiyat 24 9 4 38

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 1 1 50
Roman ve Roman Unsurları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 1 1 33
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 0 0 0
Edebi Sanatlar 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Sanatçıları 2 0 0 0
Fecriati Genel Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Yazı Türleri 1 0 0 0
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 0 0 0

Tarih-1 10 7 2 70

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 4 2 67

Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 2 0 100
Türk Kültürü 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100

SOSYAL-2 46 21 8 46

Tarih-2 11 1 3 9

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Sermaye ve Emek 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 9 2 82

Türkiye'de Turizm 2 2 0 100
Geçmişten Günümüze Ekonomi, Yerleşme ve Şehirler 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık 2 1 1 50
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100
İlk Medeniyetler - Tarihsel Süreçte Şehirler - Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Yerleşme ve Şehirler 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100

Felsefe 6 4 0 67

MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15.Yüzyıl - 17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 2 1 0 50

Felsefe Grubu 6 2 2 33

Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Toplumsal Değişme 1 1 0 100
Klasik Mantık 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İnançla İgili Meseleler 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Klasik Mantık 1 0 0 0

MATEMATİK 40 7 4 18

Matematik-2 40 7 4 18

Karmaşık Sayılar 2 0 1 0
Diziler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Logaritma 4 1 0 25
Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Parabol 2 0 0 0
Polinomlar 2 1 0 50
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 0 50
Permütasyon 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 1 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 2 0 1 0
Kombinasyon 2 0 1 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BLDRCN EMİNE 69 12D   1BLDRCN E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
245,626 212,140 1 17 17 31 378

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

EA
197,124 203,050 1 29 29 109 1115

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 9 15 5,25 22 5,25 7,34 6,11

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 2,50 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,50 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 17 23 11,25 28 11,25 16,82 13,19

Tarih-2 11 4 6 2,50 23 2,50 1,81 1,40

Coğrafya-2 11 5 6 3,50 32 3,50 6,10 4,30

Felsefe 6 5 1 4,75 79 4,75 3,24 1,77

Felsefe Grubu 6 1 5 -0,25 -4 -0,25 2,46 1,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 6,00 4,32 3,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

SOSYAL-2 40 21 18 16,50 41 16,50 17,93 11,98

Toplam: 280 88 65 71,86 26 71,86 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 EdaDCdbdcDBdadcaAcdabCEDECbadbeAbCCADEaa

Cevap Anahtarı A EEBDCEECBDBAEAAEADBBDCEDECDECDDADCCADEDB

SOSYAL-2 aAB eCdDaecDBaACeebecBEDCDBdbdCeabEDCABE       

Cevap Anahtarı A BABDDCEDEDBDBEACCBCDABEDCDBAAECBDDEDCABECDDCBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 17 23 43

Edebiyat 24 9 15 38

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 1 1 50
Roman ve Roman Unsurları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 1 2 33
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 0 1 0
Edebi Sanatlar 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Sanatçıları 2 0 2 0
Fecriati Genel Özellikleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 0 2 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Yazı Türleri 1 0 1 0
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 2 0 100

Tarih-1 10 4 6 40

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 4 2 67

Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 2 0 100
Türk Kültürü 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 0 1 0

SOSYAL-2 46 21 18 46

Tarih-2 11 4 6 36

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0
Sermaye ve Emek 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1 0 1 0
Milli Mücadele 3 1 2 33
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 5 6 45

Türkiye'de Turizm 2 2 0 100
Geçmişten Günümüze Ekonomi, Yerleşme ve Şehirler 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık 2 1 1 50
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 0 1 0
İlk Medeniyetler - Tarihsel Süreçte Şehirler - Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Yerleşme ve Şehirler 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100

Felsefe 6 5 1 83

MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15.Yüzyıl - 17.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 2 1 1 50

Felsefe Grubu 6 1 5 17

Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
Toplumsal Yapı 1 0 1 0
Toplumsal Değişme 1 1 0 100
Klasik Mantık 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İnançla İgili Meseleler 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Klasik Mantık 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA 105 12D   1LEYLA   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
277,126 212,140 1 10 10 16 210

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

SAY
144,535 203,450 1 41 41 173 1494

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
224,757 203,050 1 21 21 69 686

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 9 8 7,00 29 7,00 7,34 6,11

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 3,75 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,75 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 18 10 15,50 39 15,50 16,82 13,19

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 2,25 1,81 1,40

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 6,25 6,10 4,30

Felsefe 6 3 2 2,50 42 2,50 3,24 1,77

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 4,00 2,46 1,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 5,00 4,32 3,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

SOSYAL-2 40 22 8 20,00 50 20,00 17,93 11,98

Matematik-2 40 3 1 2,75 7 2,75 10,47 11,64

Toplam: 280 93 43 82,36 29 82,36 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 DE DeBb E AaA a e aC edEC    C DeEBDEaAC

Cevap Anahtarı B DECDBBDAEAAEABDBCEECDBEECDADDCEDCEBDEDAC

SOSYAL-2 eDEe    B aBAeeBeCA BDC EdBbC A DB BACDE       

Cevap Anahtarı B BDEDECDDBABBADCBCCAEBDCDEABDCEADDBEBACDECBCDDC

MATEMATİK      a                A  B   C          

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 18 10 45

Edebiyat 24 9 8 38

Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 2 0 100
Yazı Türleri 1 0 1 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Genel Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Sanatçıları 2 1 1 50
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 0 1 0
Edebi Sanatlar 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 1 1 50
Roman ve Roman Unsurları 1 0 0 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100

Tarih-1 10 4 1 40

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 0 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 1 1 50
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100

SOSYAL-2 46 22 8 48

Tarih-2 11 3 3 27

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
Milli Mücadele 3 2 1 67
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1 0 0 0
Sermaye ve Emek 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 7 3 64

Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Yerleşme ve Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık 2 1 1 50
İlk Medeniyetler - Tarihsel Süreçte Şehirler - Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye'de Turizm 2 2 0 100
Çevre Sorunları 1 0 0 0
Geçmişten Günümüze Ekonomi, Yerleşme ve Şehirler 1 1 0 100

Felsefe 6 3 2 50

18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15.Yüzyıl - 17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 2 1 1 50
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 4 0 67

Toplumsal Değişme 1 1 0 100
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 1 0 100
Klasik Mantık 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İnançla İgili Meseleler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Klasik Mantık 1 0 0 0
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

MATEMATİK 40 3 1 8

Matematik-2 40 3 1 8

Logaritma 4 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Olasılık 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 1 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Permütasyon 2 1 0 50
Polinomlar 2 0 0 0
Parabol 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Diziler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 2 0 0 0
Denklem Çözme 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜCELLA ÇAM 92 12D   1M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
271,416 212,140 1 12 12 20 238

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

SAY
139,877 203,450 1 47 47 183 1643

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
214,857 203,050 1 25 25 85 806

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 8 6 6,50 27 6,50 7,34 6,11

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,00 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 5,00 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 17 10 14,50 36 14,50 16,82 13,19

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 1,75 1,81 1,40

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 6,50 6,10 4,30

Felsefe 6 4 1 3,75 63 3,75 3,24 1,77

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 2,75 2,46 1,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,75 4,32 3,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

SOSYAL-2 40 22 10 19,50 49 19,50 17,93 11,98

Matematik-2 40 1 2 0,50 1 0,50 10,47 11,64

Toplam: 280 90 46 78,61 28 78,61 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 DE   B    AaAdc e  CDedECe  aCEDecBDE AC

Cevap Anahtarı B DECDBBDAEAAEABDBCEECDBEECDADDCEDCEBDEDAC

SOSYAL-2 eDEe b  BcaBAc B CAbBDCDEbB C c DBEBAbDE       

Cevap Anahtarı B BDEDECDDBABBADCBCCAEBDCDEABDCEADDBEBACDECBCDDC

MATEMATİK    a a                   B              

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 17 10 43

Edebiyat 24 8 6 33

Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 0 0 0
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 1 0 50
Yazı Türleri 1 0 0 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Genel Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Sanatçıları 2 1 1 50
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 0 2 0
Edebi Sanatlar 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 1 0 50
Roman ve Roman Unsurları 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100

Tarih-1 10 4 4 40

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 0 83

Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 1 0 50
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100

SOSYAL-2 46 22 10 48

Tarih-2 11 3 5 27

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
Milli Mücadele 3 2 1 67
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1 0 0 0
Sermaye ve Emek 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 7 2 64

Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Yerleşme ve Şehirler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık 2 1 0 50
İlk Medeniyetler - Tarihsel Süreçte Şehirler - Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Turizm 2 2 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0
Geçmişten Günümüze Ekonomi, Yerleşme ve Şehirler 1 1 0 100

Felsefe 6 4 1 67

18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15.Yüzyıl - 17.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 2 1 1 50
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 3 1 50

Toplumsal Değişme 1 1 0 100
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
Klasik Mantık 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
İnançla İgili Meseleler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Klasik Mantık 1 0 0 0
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

MATEMATİK 40 1 2 3

Matematik-2 40 1 2 3

Logaritma 4 0 0 0
Kombinasyon 2 0 1 0
Olasılık 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 1 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Polinomlar 2 0 0 0
Parabol 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Diziler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 2 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BABUÇÇU 0 12D   1RAB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
348,786 212,140 1 2 2 2 47

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

EA
263,814 203,050 1 7 7 17 304

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 11 6 9,50 40 9,50 7,34 6,11

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 8,75 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 6,00 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 26 7 24,25 61 24,25 16,82 13,19

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 4,25 1,81 1,40

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 8,50 6,10 4,30

Felsefe 6 5 0 5,00 83 5,00 3,24 1,77

Felsefe Grubu 6 6 0 6,00 100 6,00 2,46 1,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,75 4,32 3,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

SOSYAL-2 40 30 6 28,50 71 28,50 17,93 11,98

Toplam: 280 106 37 96,86 35 96,86 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 EdBDCEbe DdAbA b    DC DECDECDDADeCADEDB

Cevap Anahtarı A EEBDCEECBDBAEAAEADBBDCEDECDECDDADCCADEDB

SOSYAL-2 BdB c aDED DBEACCdCeABE CDBAAECBDDEDCeBE       

Cevap Anahtarı A BABDDCEDEDBDBEACCBCDABEDCDBAAECBDDEDCABECDDCBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 26 7 65

Edebiyat 24 11 6 46

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 2 0 100
Roman ve Roman Unsurları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 0 3 0
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 0 0 0
Edebi Sanatlar 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Genel Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 0 1 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Yazı Türleri 1 0 0 0
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 1 0 50

Tarih-1 10 9 1 90

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 6 0 100

Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 2 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100

SOSYAL-2 46 30 6 65

Tarih-2 11 5 3 45

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0
Sermaye ve Emek 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1 0 1 0
Milli Mücadele 3 3 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 9 2 82

Türkiye'de Turizm 2 2 0 100
Geçmişten Günümüze Ekonomi, Yerleşme ve Şehirler 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100
İlk Medeniyetler - Tarihsel Süreçte Şehirler - Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Yerleşme ve Şehirler 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100

Felsefe 6 5 0 83

MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15.Yüzyıl - 17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 2 2 0 100

Felsefe Grubu 6 6 0 100

Sosyolojiye Giriş 1 1 0 100
Toplumsal Yapı 1 1 0 100
Toplumsal Değişme 1 1 0 100
Klasik Mantık 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İnançla İgili Meseleler 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Klasik Mantık 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KALKA N 18 12D   3

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,546 212,140 1 25 25 90 1008

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

SAY
157,990 203,450 1 28 28 132 1207

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
246,232 203,050 1 9 9 29 438

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 10 7 8,25 34 8,25 7,34 6,11

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,00 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,75 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 20 12 17,00 43 17,00 16,82 13,19

Matematik-2 40 11 7 9,25 23 9,25 10,47 11,64

Toplam: 280 81 43 70,36 25 70,36 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 EdBDCE b D dEeAb   B CbeEbeECcb DCCdDEDB

Cevap Anahtarı A EEBDCEECBDBAEAAEADBBDCEDECDECDDADCCADEDB

MATEMATİK E  BCbAe   eEeCD Ad Ec a    CC          

Cevap Anahtarı A EDBBCDACDBAAECCDEAADEAEEDDBBCCBDCECACACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 20 12 50

Edebiyat 24 10 7 42

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 1 1 50
Roman ve Roman Unsurları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 0 1 0
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 0 0 0
Edebi Sanatlar 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Genel Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 0 1 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Yazı Türleri 1 0 0 0
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 1 1 50

Tarih-1 10 5 4 50

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 1 0 1 0
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 2 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100

MATEMATİK 40 11 7 28

Matematik-2 40 11 7 28

Karmaşık Sayılar 2 1 1 50
Diziler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Logaritma 4 2 2 50
Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Parabol 2 0 0 0
Polinomlar 2 1 1 50
İkinci Dereceden Denklemler 2 2 0 100
Permütasyon 2 1 1 50
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 2 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 2 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TEKELEK 111 12D   3EL

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
287,871 212,140 1 6 6 8 166

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

SAY
146,605 203,450 1 38 38 168 1447

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
229,442 203,050 1 17 17 55 630

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 9 12 6,00 25 6,00 7,34 6,11

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,25 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,75 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 20 16 16,00 40 16,00 16,82 13,19

Tarih-2 11 2 7 0,25 2 0,25 1,81 1,40

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 7,25 6,10 4,30

Felsefe 6 5 1 4,75 79 4,75 3,24 1,77

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 3,50 2,46 1,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 6,00 4,32 3,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

SOSYAL-2 40 25 13 21,75 54 21,75 17,93 11,98

Matematik-2 40 5 5 3,75 9 3,75 10,47 11,64

Toplam: 280 100 58 85,61 31 85,61 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 EdBcCEbe DBAabdb  dcbCbDEdDECb ADeCAcEDB

Cevap Anahtarı A EEBDCEECBDBAEAAEADBBDCEDECDECDDADCCADEDB

SOSYAL-2 abB c baEeeDBEACdBCeAaEDCbBAAbCBDbEDCABE       

Cevap Anahtarı A BABDDCEDEDBDBEACCBCDABEDCDBAAECBDDEDCABECDDCBC

MATEMATİK    Bd Ab    E          acDBa            

Cevap Anahtarı A EDBBCDACDBAAECCDEAADEAEEDDBBCCBDCECACACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 20 16 50

Edebiyat 24 9 12 38

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 2 0 100
Roman ve Roman Unsurları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 1 2 33
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 0 0 0
Edebi Sanatlar 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 1 0 100
Tanzimat Sanatçıları 2 0 2 0
Fecriati Genel Özellikleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 0 2 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Yazı Türleri 1 0 0 0
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 1 1 50

Tarih-1 10 6 3 60

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 1 1 50
Türk Kültürü 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100

SOSYAL-2 46 25 13 54

Tarih-2 11 2 7 18

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0
Sermaye ve Emek 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1 0 1 0
Milli Mücadele 3 1 2 33
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 8 3 73

Türkiye'de Turizm 2 2 0 100
Geçmişten Günümüze Ekonomi, Yerleşme ve Şehirler 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 0 1 0
İlk Medeniyetler - Tarihsel Süreçte Şehirler - Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Yerleşme ve Şehirler 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0

Felsefe 6 5 1 83

MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15.Yüzyıl - 17.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 2 2 0 100

Felsefe Grubu 6 4 2 67

Sosyolojiye Giriş 1 1 0 100
Toplumsal Yapı 1 0 1 0
Toplumsal Değişme 1 1 0 100
Klasik Mantık 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İnançla İgili Meseleler 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Klasik Mantık 1 0 0 0

MATEMATİK 40 5 5 13

Matematik-2 40 5 5 13

Karmaşık Sayılar 2 0 1 0
Diziler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Logaritma 4 1 0 25
Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Parabol 2 0 0 0
Polinomlar 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 1 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 2 1 1 50
Kombinasyon 2 1 1 50
Trigonometri 3 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ORÇAN 77 12D   3N

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
191,946 212,140 1 24 24 77 853

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

SAY
160,060 203,450 1 27 27 123 1168

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
274,002 203,050 1 6 6 15 235

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 13 9 10,75 45 10,75 7,34 6,11

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,25 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 6,00 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 25 12 22,00 55 22,00 16,82 13,19

Matematik-2 40 12 7 10,25 26 10,25 10,47 11,64

Toplam: 280 87 43 76,36 27 76,36 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 EdBeCEbbcDBdEeAbeD B CEDEb ECcaADCCADEDB

Cevap Anahtarı A EEBDCEECBDBAEAAEADBBDCEDECDECDDADCCADEDB

MATEMATİK E BBC Ae   cEe D AdDEc a De  C          

Cevap Anahtarı A EDBBCDACDBAAECCDEAADEAEEDDBBCCBDCECACACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 25 12 63

Edebiyat 24 13 9 54

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 2 0 100
Roman ve Roman Unsurları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 1 2 33
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 0 1 0
Edebi Sanatlar 1 1 0 100
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Genel Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 0 1 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Yazı Türleri 1 1 0 100
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 2 0 100

Tarih-1 10 6 3 60

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 2 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100

MATEMATİK 40 12 7 30

Matematik-2 40 12 7 30

Karmaşık Sayılar 2 1 1 50
Diziler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Logaritma 4 1 1 25
Denklem Çözme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Parabol 2 0 0 0
Polinomlar 2 1 1 50
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 0 50
Permütasyon 2 1 1 50
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 2 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 2 0 1 0
Kombinasyon 2 1 0 50
Trigonometri 3 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURRGÜNEŞ 0 12D   3NURRG

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
219,076 212,140 1 19 19 46 598

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

SAY
143,500 203,450 1 43 43 177 1526

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
236,522 203,050 1 15 15 49 556

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 9 8 7,00 29 7,00 7,34 6,11

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 6,25 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,75 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 21 12 18,00 45 18,00 16,82 13,19

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 1,25 1,81 1,40

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 6,25 6,10 4,30

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 3,24 1,77

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 2,46 1,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 4,32 3,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

SOSYAL-2 40 9 6 7,50 19 7,50 17,93 11,98

Matematik-2 40 4 7 2,25 6 2,25 10,47 11,64

Toplam: 280 84 49 71,86 26 71,86 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 e CDB  bE AaAcD b  CbecECbAcDCEDeEBDEbAC

Cevap Anahtarı B DECDBBDAEAAEABDBCEECDBEECDADDCEDCEBDEDAC

SOSYAL-2 e E c   B aBADaBeCAb D                         

Cevap Anahtarı B BDEDECDDBABBADCBCCAEBDCDEABDCEADDBEBACDECBCDDC

MATEMATİK  a Dba     e   eE    bA  B a            

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 21 12 53

Edebiyat 24 9 8 38

Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 1 0 50
Yazı Türleri 1 0 0 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Fecriati Genel Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Sanatçıları 2 1 1 50
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 0 2 0
Edebi Sanatlar 1 1 0 100
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 1 0 50
Roman ve Roman Unsurları 1 0 1 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100

Tarih-1 10 7 3 70

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 1 1 50
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100

SOSYAL-2 46 9 6 20

Tarih-2 11 2 3 18

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
Milli Mücadele 3 1 0 33
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1 0 1 0
Sermaye ve Emek 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 7 3 64

Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Yerleşme ve Şehirler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık 2 1 1 50
İlk Medeniyetler - Tarihsel Süreçte Şehirler - Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye'de Turizm 2 2 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0
Geçmişten Günümüze Ekonomi, Yerleşme ve Şehirler 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15.Yüzyıl - 17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 2 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Toplumsal Değişme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Klasik Mantık 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
İnançla İgili Meseleler 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Klasik Mantık 1 0 0 0
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

MATEMATİK 40 4 7 10

Matematik-2 40 4 7 10

Logaritma 4 1 1 25
Kombinasyon 2 1 1 50
Olasılık 2 0 1 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 1 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Polinomlar 2 0 1 0
Parabol 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Diziler 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 2 0 1 0
Denklem Çözme 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET 13 12D   3SAADET  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
240,401 212,140 1 18 18 32 411

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

SAY
148,675 203,450 1 36 36 158 1383

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
222,584 203,050 1 23 23 77 709

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 10 13 6,75 28 6,75 7,34 6,11

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 1,50 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 6,00 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 19 19 14,25 36 14,25 16,82 13,19

Tarih-2 11 3 6 1,50 14 1,50 1,81 1,40

Coğrafya-2 11 5 1 4,75 43 4,75 6,10 4,30

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 3,24 1,77

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 2,75 2,46 1,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,75 4,32 3,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

SOSYAL-2 40 16 9 13,75 34 13,75 17,93 11,98

Matematik-2 40 7 9 4,75 12 4,75 10,47 11,64

Toplam: 280 92 61 76,86 27 76,86 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 DEC BcbAdddaAdedbaEdDBdEdDeeca eCEBDEDAC

Cevap Anahtarı B DECDBBDAEAAEABDBCEECDBEECDADDCEDCEBDEDAC

SOSYAL-2 c EDd cDceaBADeBC             AcDBEBcCDE       

Cevap Anahtarı B BDEDECDDBABBADCBCCAEBDCDEABDCEADDBEBACDECBCDDC

MATEMATİK  aBDca     A a  Ee   bA aB   C   d    c 

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 19 19 48

Edebiyat 24 10 13 42

Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 0 0 0
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 0 2 0
Yazı Türleri 1 0 1 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Genel Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Sanatçıları 2 0 2 0
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 0 3 0
Edebi Sanatlar 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 1 1 50
Roman ve Roman Unsurları 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100

Tarih-1 10 3 6 30

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 2 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100

SOSYAL-2 46 16 9 35

Tarih-2 11 3 6 27

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
Milli Mücadele 3 2 0 67
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1 0 1 0
Sermaye ve Emek 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 5 1 45

Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Yerleşme ve Şehirler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık 2 0 1 0
İlk Medeniyetler - Tarihsel Süreçte Şehirler - Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 2 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0
Geçmişten Günümüze Ekonomi, Yerleşme ve Şehirler 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
15.Yüzyıl - 17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 2 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 3 1 50

Toplumsal Değişme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 1 0 100
Klasik Mantık 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İnançla İgili Meseleler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Klasik Mantık 1 0 0 0
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

MATEMATİK 40 7 9 18

Matematik-2 40 7 9 18

Logaritma 4 1 0 25
Kombinasyon 2 1 1 50
Olasılık 2 1 1 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 1 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Permütasyon 2 1 0 50
Polinomlar 2 1 1 50
Parabol 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 2 0 1 0
Diziler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 2 0 1 0
Denklem Çözme 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜL 51 12D   3SILA G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
165,766 212,140 1 27 27 108 1126

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

SAY
148,157 203,450 1 37 37 161 1397

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
218,207 203,050 1 24 24 84 770

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 6 7 4,25 18 4,25 7,34 6,11

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,25 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 5,00 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 16 10 13,50 34 13,50 16,82 13,19

Matematik-2 40 6 6 4,50 11 4,50 10,47 11,64

Toplam: 280 72 40 62,11 22 62,11 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 e  D   bE A A e   cCeedECbecDCE  E DEDAC

Cevap Anahtarı B DECDBBDAEAAEABDBCEECDBEECDADDCEDCEBDEDAC

MATEMATİK eacDba     A   CE     A dB              

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 16 10 40

Edebiyat 24 6 7 25

Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 1 0 50
Yazı Türleri 1 0 0 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Fecriati Genel Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Sanatçıları 2 1 0 50
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 0 0 0
Edebi Sanatlar 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 1 1 50
Roman ve Roman Unsurları 1 0 1 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 3 50

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 0 83

Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 2 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100

MATEMATİK 40 6 6 15

Matematik-2 40 6 6 15

Logaritma 4 2 1 50
Kombinasyon 2 1 1 50
Olasılık 2 0 2 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 1 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Polinomlar 2 1 0 50
Parabol 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Diziler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 2 0 0 0
Denklem Çözme 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN POLAT 22 12D   3YAREN PO

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
272,091 212,140 1 11 11 19 234

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

SAY
143,500 203,450 1 43 43 177 1526

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
226,262 203,050 1 19 19 67 668

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 6 9 3,75 16 3,75 7,34 6,11

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 8,75 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,50 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 19 12 16,00 40 16,00 16,82 13,19

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 4,25 1,81 1,40

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 5,25 6,10 4,30

Felsefe 6 4 0 4,00 67 4,00 3,24 1,77

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 1,50 2,46 1,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,75 4,32 3,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

SOSYAL-2 40 21 9 18,75 47 18,75 17,93 11,98

Matematik-2 40 4 7 2,25 6 2,25 10,47 11,64

Toplam: 280 94 52 81,11 29 81,11 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 e e B    dAaA e bb dDBdECDADcCEDCEBDEeAa

Cevap Anahtarı B DECDBBDAEAAEABDBCEECDBEECDADDCEDCEBDEDAC

SOSYAL-2 eDEe  DDB aBADeBeC b DC EAB C c aBdB CDE       

Cevap Anahtarı B BDEDECDDBABBADCBCCAEBDCDEABDCEADDBEBACDECBCDDC

MATEMATİK eaeaca  E      CE     c C               

Cevap Anahtarı B CBBDDEEAEDAAEDCCEAABDCADCBBDECDCACACECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 19 12 48

Edebiyat 24 6 9 25

Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 0 0 0
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Yazı Türleri 1 0 0 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Genel Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Sanatçıları 2 1 1 50
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 0 2 0
Edebi Sanatlar 1 0 1 0
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 0 1 0
Roman ve Roman Unsurları 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100

Tarih-1 10 9 1 90

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 4 2 67

Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 1 1 50
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 1 0

SOSYAL-2 46 21 9 46

Tarih-2 11 5 3 45

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
Milli Mücadele 3 2 1 67
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1 0 0 0
Sermaye ve Emek 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 6 3 55

Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Yerleşme ve Şehirler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık 2 1 1 50
İlk Medeniyetler - Tarihsel Süreçte Şehirler - Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye'de Turizm 2 1 0 50
Çevre Sorunları 1 0 1 0
Geçmişten Günümüze Ekonomi, Yerleşme ve Şehirler 1 0 0 0

Felsefe 6 4 0 67

18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15.Yüzyıl - 17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 2 2 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 2 2 33

Toplumsal Değişme 1 1 0 100
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
Klasik Mantık 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İnançla İgili Meseleler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Klasik Mantık 1 0 0 0
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

MATEMATİK 40 4 7 10

Matematik-2 40 4 7 10

Logaritma 4 2 1 50
Kombinasyon 2 0 2 0
Olasılık 2 0 2 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 1 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Permütasyon 2 0 0 0
Polinomlar 2 0 0 0
Parabol 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Diziler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 2 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 0 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE BETÜL 81 12D 81*EM

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
281,556 212,140 1 7 7 9 194

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

SAY
145,052 203,450 1 39 39 171 1480

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
245,807 203,050 1 10 10 30 441

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 11 10 8,50 35 8,50 7,34 6,11

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,00 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 6,00 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 23 14 19,50 49 19,50 16,82 13,19

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 0,75 1,81 1,40

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 5,25 6,10 4,30

Felsefe 6 4 1 3,75 63 3,75 3,24 1,77

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 2,75 2,46 1,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 6,00 4,32 3,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

SOSYAL-2 40 20 6 18,50 46 18,50 17,93 11,98

Matematik-2 40 3 0 3,00 8 3,00 10,47 11,64

Toplam: 280 96 44 85,11 30 85,11 73,27 70,72

EDEBİYAT-SOSYAL-1 EdBDdcbdBaBdEcAbe  B CEDEbeECcaADCCADEDB

Cevap Anahtarı A EEBDCEECBDBAEAAEADBBDCEDECDECDDADCCADEDB
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 23 14 58

Edebiyat 24 11 10 46

Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 2 0 100
Roman ve Roman Unsurları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 0 2 0
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 1 2 33
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 1 0 100
Edebi Sanatlar 1 0 1 0
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 1 0
Tanzimat Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Genel Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 0 1 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Yazı Türleri 1 0 0 0
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 2 0 100

Tarih-1 10 6 4 60

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Atmosfer ve Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 2 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100

SOSYAL-2 46 20 6 43

Tarih-2 11 1 1 9

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Sermaye ve Emek 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 1 0 33
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 6 3 55

Türkiye'de Turizm 2 1 0 50
Geçmişten Günümüze Ekonomi, Yerleşme ve Şehirler 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık 2 1 1 50
Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 1 0 100
İlk Medeniyetler - Tarihsel Süreçte Şehirler - Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Yerleşme ve Şehirler 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100

Felsefe 6 4 1 67

MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15.Yüzyıl - 17.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 2 1 1 50

Felsefe Grubu 6 3 1 50

Sosyolojiye Giriş 1 1 0 100
Toplumsal Yapı 1 1 0 100
Toplumsal Değişme 1 0 1 0
Klasik Mantık 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İnançla İgili Meseleler 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

20.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Toplumsal Yapı 1 0 0 0
Klasik Mantık 1 0 0 0

MATEMATİK 40 3 0 8

Matematik-2 40 3 0 8

Karmaşık Sayılar 2 1 0 50
Diziler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Logaritma 4 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Parabol 2 0 0 0
Polinomlar 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 2 0 0 0
Permütasyon 2 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 0 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Olasılık 2 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Alan 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRİTER AYT DENEME

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU DİRİLİŞ KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKSU NUMAN 34 12N   *AKSU NUM

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,146 212,140 1 28 28 113 1168

Puanı Hesaplanan: 32 32 161 1477

SAY
161,775 203,450 1 26 26 122 1142

Puanı Hesaplanan: 47 47 237 1882

EA
211,042 203,050 1 26 26 86 863

Puanı Hesaplanan: 54 54 266 2439

Katılımlar: 1 54 54 275 2701

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT TÜRKÇE 40 25 10 22,57 56

TYT SOSYAL 20 10 4 8,98 45

TYT MATEMATİK 40 10 4 8,74 22

TYT FEN 20 5 5 3,82 19

Edebiyat 24 4 2 3,50 15 3,50 7,34 6,11

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,00 5,02 3,90

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,50 4,46 3,19

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 14 8 12,00 30 12,00 16,82 13,19

Matematik-2 40 6 5 4,75 12 4,75 10,47 11,64

Fizik 14 4 5 2,75 20 2,75 3,28 3,46

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 1,23 2,11

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 -0,25 1,94 3,72

FEN BİLİMLERİ 40 4 6 2,50 6 2,50 6,45 9,29

Toplam: 280 74 43 63,36 23 63,36 73,27 70,72
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

EDEBİYAT-SOSYAL-1 40 14 8 35

Edebiyat 24 4 2 17

Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi Şiiri 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Roman 1 0 0 0
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Yazı Türleri 1 0 0 0
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Genel Özellikleri 1 0 0 0
Tanzimat Sanatçıları 2 0 0 0
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 3 0 0 0
Edebi Sanatlar 1 0 0 0
Halk Edebiyatı Şiiri, Özellikleri ve Sanatçıları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi, Şiir Türleri, Şiir Unsurları 2 1 0 50
Roman ve Roman Unsurları 1 0 1 0
Cümle Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0
Sözcük ve Söz Öbeklerinin Anlamı 1 1 0 100

Tarih-1 10 6 4 60

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 1 0 100
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 4 2 67

Biyoçeşitlilik Ekosistem Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Ekstrem Olaylar-Küresel İklim Değişikliği 2 2 0 100
Türkiye'de Turizm 1 1 0 100
Atmosfer ve Sıcaklık 1 0 1 0

MATEMATİK 40 6 5 15

Matematik-2 40 6 5 15

Logaritma 4 0 0 0
Kombinasyon 2 0 1 0
Olasılık 2 1 1 50
Kümeler, Kartezyen Çarpım 2 0 1 0
Binom Açılımı 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Permütasyon 2 0 0 0
Polinomlar 2 0 0 0
Parabol 2 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 2 1 0 50
Diziler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 2 0 0 0
Denklem Çözme 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Silindir, Koni ve Küre 1 0 1 0
Öteleme ve Dönme Dönüşümü 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Kare ve Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Alan 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Trigonometri 3 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 40 4 6 10

Fizik 14 4 5 29

Tork ve Denge 1 0 1 0
Kütle Çekimi ve Kepler 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
Dalga Mekaniği 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İtme ve Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörler 1 1 0 100

Kimya 13 0 0 0

Sulu Ortamda Çözülme ve Çökelme Dengeleri 2 0 0 0
Karbon Kimyasına Giriş 1 0 0 0
Kimya ve Elektrik 2 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 0 0 0
Modern Atom Teorisi 1 0 0 0
Sıvı Çözeltiler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 1 0

Kas Sistemi 1 0 0 0
İnsanda Üreme 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Boşaltım Sistemi 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
İnsanda Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0
İnsanda Dolaşım Sistemi 2 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
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