
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ5 SINIF BUGA BDS 04 (BB00-05.01BDS04)22 22 79 433

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,41 6 3 5,32 6 3 5,16 4 5 2,67 5 8 2,10 7 7 4,26 37 32 26,92 197,600

Okul Ortalaması 9 5 7,64 7 3 6,30 8 2 6,99 6 3 4,82 4 8 0,97 7 7 4,85 41 28 31,57 204,540

KATILIMLAR

1 52 HÜMEYRA ALAŞ 5A 10 5 8,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 3 5,00 10 4 8,67 11 4 9,67 54 19 47,67 291,410 1 1 1 1 64
% 15

2 507 EMİNE HOPUR 5A 11 1 10,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 4 6,67 9 3 8,00 55 11 51,34 290,293 2 2 2 2 65
% 15

3 531 FATIMA  ELİF  SÜT 5A 10 4 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 2 6,33 7 6 5,00 13 2 12,33 55 16 49,67 289,110 3 3 3 3 68
% 16

4 527 ZEYNEP DUT 5A 11 4 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 6 7 3,67 9 6 7,00 51 22 43,67 255,123 4 4 4 4 91
% 21

5 511 İKRA MİRAÇ NAR  11 4 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 1 4 -0,33 12 2 11,33 49 15 44,00 253,073 1 5 5 5 93
% 21

6 539 NİSA NUR GÜLEP  12 3 11,00 10 0 10,00 6 1 5,67 5 4 3,67 5 8 2,33 10 5 8,33 48 21 41,00 252,360 2 6 6 7 95
% 22

7 502 ELİF SUDE GÜL 5A 9 5 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 1 7,67 4 9 1,00 9 4 7,67 47 22 39,67 230,357 5 7 7 11 123
% 28

8 517 LEYLA NAZ AÇIKGÖZ 5A 10 5 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 8 2,33 8 7 5,67 46 27 36,99 227,670 6 8 8 12 128
% 30

9 533 FATMA ZEHRA KAYA 5A 10 4 8,67 8 1 7,67 9 1 8,67 6 4 4,67 2 7 -0,33 9 5 7,33 44 22 36,68 220,563 7 9 9 15 143
% 33

10 501 AYŞENAZ İMALI 5A 10 4 8,67 7 2 6,33 9 0 9,00 7 2 6,33 2 8 -0,67 9 5 7,33 44 21 36,99 220,083 8 10 10 16 144
% 33

11 519 NAZLI YÜKSEK 5A 8 7 5,67 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 4 11 0,33 9 6 7,00 45 30 35,00 209,477 9 11 11 21 172
% 40

12 529 AYŞENUR SENA FISTIK 5A 14 1 13,67 7 3 6,00 8 2 7,33 3 6 1,00 4 9 1,00 4 10 0,67 40 31 29,67 203,823 10 12 12 24 184
% 42

13 5044 ŞERİF  ASEL    SEL 5A 9 6 7,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 1 6 -1,00 5 10 1,67 41 26 32,34 183,543 11 13 13 28 219
% 51

14 525 ZEYNEP AHSEN GÜNEŞ5A 10 3 9,00 5 5 3,33 7 3 6,00 8 1 7,67 2 10 -1,33 4 9 1,00 36 31 25,67 174,163 12 14 14 33 241
% 56

15 515 KÜBRA NUR ÇOMAK 5A 9 6 7,00 7 3 6,00 7 2 6,33 5 4 3,67 1 10 -2,33 7 8 4,33 36 33 25,00 173,140 13 15 15 34 246
% 57

16 505 EMİNE GÜL 5A 9 6 7,00 6 4 4,67 9 1 8,67 4 4 2,67 4 7 1,67 3 10 -0,33 35 32 24,35 172,757 14 16 16 35 247
% 57

17 509 HACER ZOR 5A 7 8 4,33 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 2 4 0,67 4 10 0,67 37 28 27,67 172,090 15 17 17 36 251
% 58

18 521 NİLİFER TAŞ 5A 8 7 5,67 4 6 2,00 5 4 3,67 7 3 6,00 3 10 -0,33 5 10 1,67 32 40 18,68 157,943 16 18 18 45 285
% 66

19 39 HATİCE OKUMUŞ 5A 6 8 3,33 5 3 4,00 7 3 6,00 3 5 1,33 2 10 -1,33 7 8 4,33 30 37 17,66 152,297 17 19 19 47 292
% 67

20 523 ZEHRA KADER YAKAR  8 7 5,67 7 3 6,00 7 3 6,00 1 8 -1,67 2 9 -1,00 3 8 0,33 28 38 15,33 140,907 3 20 20 53 328
% 76

21 503 CEMİLENİSAHOFUR 5A 8 7 5,67 4 6 2,00 3 6 1,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 22 42 8,01 127,880 18 21 21 61 353
% 82

22 537 TESNİ  ŞEHADİ 5A 6 9 3,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 19 56 0,33 101,757 19 22 22 74 402
% 93
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SINAV SONUÇ BELGESİ 5 SINIF BUGA BDS 04 (BB00-05.01BDS04)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA MİRAÇ NAR 511  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
253,073 197,600 1 5 5 5 93

Puanı Hesaplanan: 22 22 79 433

Katılımlar: 3 22 22 79 433

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,78 7,64 7,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,78 6,30 5,32

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,78 6,99 5,16

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,11 4,82 2,67

Matematik 15 1 4 -0,33 -2 0,33 0,97 2,10

Fen 15 12 2 11,33 76 6,66 4,85 4,26

Toplam: 75 49 15 44,00 59 33,44 31,24 26,62

Sözel (TÜR) aBAADAaABBBaCDa

Cevap Anh. A CBAADABABBBDCDC

Sözel (TAR) ADCDABCAdb

Cevap Anh. A ADCDABCABD

Sözel (DİN) BDACCAaABD

Cevap Anh. A BDACCABABD

Sözel (İNG) bbCBBADCBC

Cevap Anh. A DACBBADCBC

Sayısal (MAT) c aCad         

Cevap Anh. A DBBCDCBDACBAACD

Sayısal (FEN) ABdDBCAaACBA DB

Cevap Anh. A ABCDBCADACBACDB

Soru No 123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. 1 0 1 0
Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örneklervererek açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s) hayatını özetler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Kişisel mahremiyetin önemine değinilir ve bu konuda dikkat edilecek hususlar üzerinde durulur. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c) her şeyi işittiğinin, b,ldiğinin, gördüğünün ver her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bireyin hangi durumlarda ve nasıll dua etmesi gerektiğine yer verilir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Describing what people do regularly 1 0 1 0
Asking for and giving directions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Talking about locations of things and people 1 1 0 100
Expressing ability and inability 1 1 0 100
Telling the time 1 1 0 100
Making simple suggestions 2 2 0 100
Expressing illnesses, needs and feelings 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 15 1 4 7

Matematik 15 1 4 7

Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 2 0 1 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 0 0
Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.1 0 0 0

Sayısal (FEN) 15 12 2 80

Fen 15 12 2 80

Güneş   in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 2 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 0 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5 SINIF BUGA BDS 04 (BB00-05.01BDS04)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR GÜLEP 539  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,360 197,600 2 6 6 7 95

Puanı Hesaplanan: 22 22 79 433

Katılımlar: 3 22 22 79 433

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,78 7,64 7,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,78 6,30 5,32

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 6,78 6,99 5,16

İngilizce 10 5 4 3,67 37 3,11 4,82 2,67

Matematik 15 5 8 2,33 16 0,33 0,97 2,10

Fen 15 10 5 8,33 56 6,66 4,85 4,26

Toplam: 75 48 21 41,00 55 33,44 31,24 26,62

Sözel (TÜR) CBAADABABBBDacb

Cevap Anh. A CBAADABABBBDCDC

Sözel (TAR) ADCDABCABD

Cevap Anh. A ADCDABCABD

Sözel (DİN) BDACCAc   

Cevap Anh. A BDACCABABD

Sözel (İNG) b bcBADCBd

Cevap Anh. A DACBBADCBC

Sayısal (MAT) cBcCaCc ddaA* D

Cevap Anh. A DBBCDCBDACBAACD

Sayısal (FEN) ABCDBCADdacAaaB

Cevap Anh. A ABCDBCADACBACDB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. 1 1 0 100
Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örneklervererek açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 1 60

Din K.ve A.B. 10 6 1 60

İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s) hayatını özetler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Kişisel mahremiyetin önemine değinilir ve bu konuda dikkat edilecek hususlar üzerinde durulur. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c) her şeyi işittiğinin, b,ldiğinin, gördüğünün ver her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bireyin hangi durumlarda ve nasıll dua etmesi gerektiğine yer verilir. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

Describing what people do regularly 1 0 1 0
Asking for and giving directions (Making simple inquiries) 1 0 0 0
Making simple inquiries 2 0 2 0
Talking about locations of things and people 1 1 0 100
Expressing ability and inability 1 1 0 100
Telling the time 1 1 0 100
Making simple suggestions 2 1 1 50
Expressing illnesses, needs and feelings 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 15 5 8 33

Matematik 15 5 8 33

Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 2 1 1 50
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.1 1 0 100

Sayısal (FEN) 15 10 5 67

Fen 15 10 5 67

Güneş   in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5 SINIF BUGA BDS 04 (BB00-05.01BDS04)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KADER YAKAR 523  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
140,907 197,600 3 20 20 53 328

Puanı Hesaplanan: 22 22 79 433

Katılımlar: 3 22 22 79 433

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 8,78 7,64 7,41

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,78 6,30 5,32

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,78 6,99 5,16

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 3,11 4,82 2,67

Matematik 15 2 9 -1,00 -7 0,33 0,97 2,10

Fen 15 3 8 0,33 2 6,66 4,85 4,26

Toplam: 75 28 38 15,33 20 33,44 31,24 26,62

Sözel (TÜR) CBAAccBAaaBaacC

Cevap Anh. A CBAADABABBBDCDC

Sözel (TAR) AaCDAdCABb

Cevap Anh. A ADCDABCABD

Sözel (DİN) BDdCdABcBD

Cevap Anh. A BDACCABABD

Sözel (İNG) abCddcc aa

Cevap Anh. A DACBBADCBC

Sayısal (MAT)  dBbcaB  acdd b

Cevap Anh. A DBBCDCBDACBAACD

Sayısal (FEN) dcd addaA B Ca 

Cevap Anh. A ABCDBCADACBACDB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. 1 1 0 100
Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örneklervererek açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s) hayatını özetler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Kişisel mahremiyetin önemine değinilir ve bu konuda dikkat edilecek hususlar üzerinde durulur. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c) her şeyi işittiğinin, b,ldiğinin, gördüğünün ver her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bireyin hangi durumlarda ve nasıll dua etmesi gerektiğine yer verilir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 8 10

İngilizce 10 1 8 10

Describing what people do regularly 1 0 1 0
Asking for and giving directions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 1 1 50
Talking about locations of things and people 1 0 1 0
Expressing ability and inability 1 0 1 0
Telling the time 1 0 1 0
Making simple suggestions 2 0 1 0
Expressing illnesses, needs and feelings 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 15 2 9 13

Matematik 15 2 9 13

Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 2 0 1 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 1 0 100
Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.1 0 1 0

Sayısal (FEN) 15 3 8 20

Fen 15 3 8 20

Güneş   in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 3 0 2 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 0 1 0
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5 SINIF BUGA BDS 04 (BB00-05.01BDS04)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENAZ İMALI 501 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,083 197,600 8 10 10 16 144

Puanı Hesaplanan: 22 22 79 433

Katılımlar: 19 22 22 79 433

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 7,46 7,64 7,41

Tarih 10 7 2 6,33 63 6,07 6,30 5,32

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,02 6,99 5,16

İngilizce 10 7 2 6,33 63 5,09 4,82 2,67

Matematik 15 2 8 -0,67 -4 1,07 0,97 2,10

Fen 15 9 5 7,33 49 4,56 4,85 4,26

Toplam: 75 44 21 37,00 49 30,90 31,24 26,62

Sözel (TÜR) bBAADABbdBBDaD 

Cevap Anh. A CBAADABABBBDCDC

Sözel (TAR) ADCD BCAdc

Cevap Anh. A ADCDABCABD

Sözel (DİN) BDACCAB BD

Cevap Anh. A BDACCABABD

Sözel (İNG) cbCBBADC C

Cevap Anh. A DACBBADCBC

Sayısal (MAT)  d abaB  acb dD

Cevap Anh. A DBBCDCBDACBAACD

Sayısal (FEN) AaCbdCADA aACaB

Cevap Anh. A ABCDBCADACBACDB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 10 4 67

Türkçe 15 10 4 67

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 7 2 70

Tarih 10 7 2 70

Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 0 0
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. 1 0 1 0
Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örneklervererek açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 0 90

Din K.ve A.B. 10 9 0 90

İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s) hayatını özetler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Kişisel mahremiyetin önemine değinilir ve bu konuda dikkat edilecek hususlar üzerinde durulur. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c) her şeyi işittiğinin, b,ldiğinin, gördüğünün ver her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bireyin hangi durumlarda ve nasıll dua etmesi gerektiğine yer verilir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

Describing what people do regularly 1 0 1 0
Asking for and giving directions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Talking about locations of things and people 1 1 0 100
Expressing ability and inability 1 1 0 100
Telling the time 1 1 0 100
Making simple suggestions 2 2 0 100
Expressing illnesses, needs and feelings 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 15 2 8 13

Matematik 15 2 8 13

Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 2 0 1 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 1 0 100
Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.1 1 0 100

Sayısal (FEN) 15 9 5 60

Fen 15 9 5 60

Güneş   in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 0 50
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5 SINIF BUGA BDS 04 (BB00-05.01BDS04)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR SENA FISTIK 529 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
203,823 197,600 10 12 12 24 184

Puanı Hesaplanan: 22 22 79 433

Katılımlar: 19 22 22 79 433

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 7,46 7,64 7,41

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,07 6,30 5,32

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,02 6,99 5,16

İngilizce 10 3 6 1,00 10 5,09 4,82 2,67

Matematik 15 4 9 1,00 7 1,07 0,97 2,10

Fen 15 4 10 0,67 4 4,56 4,85 4,26

Toplam: 75 40 31 29,67 40 30,90 31,24 26,62

Sözel (TÜR) CBAADABABBBaCDC

Cevap Anh. A CBAADABABBBDCDC

Sözel (TAR) ADbDABbABa

Cevap Anh. A ADCDABCABD

Sözel (DİN) BDACdABABb

Cevap Anh. A BDACCABABD

Sözel (İNG) acC dAcacC

Cevap Anh. A DACBBADCBC

Sayısal (MAT) b cCabc cCBbAdc

Cevap Anh. A DBBCDCBDACBAACD

Sayısal (FEN) ccdbBbdaAdabC B

Cevap Anh. A ABCDBCADACBACDB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 14 1 93

Türkçe 15 14 1 93

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. 1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. 1 1 0 100
Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örneklervererek açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s) hayatını özetler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Kişisel mahremiyetin önemine değinilir ve bu konuda dikkat edilecek hususlar üzerinde durulur. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c) her şeyi işittiğinin, b,ldiğinin, gördüğünün ver her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bireyin hangi durumlarda ve nasıll dua etmesi gerektiğine yer verilir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Describing what people do regularly 1 0 1 0
Asking for and giving directions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 1 0 50
Talking about locations of things and people 1 0 1 0
Expressing ability and inability 1 1 0 100
Telling the time 1 0 1 0
Making simple suggestions 2 1 1 50
Expressing illnesses, needs and feelings 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 15 4 9 27

Matematik 15 4 9 27

Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 2 0 2 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.1 0 1 0

Sayısal (FEN) 15 4 10 27

Fen 15 4 10 27

Güneş   in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 0 2 0
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5 SINIF BUGA BDS 04 (BB00-05.01BDS04)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMİLENİSAHOFUR 503 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
127,880 197,600 18 21 21 61 353

Puanı Hesaplanan: 22 22 79 433

Katılımlar: 19 22 22 79 433

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,46 7,64 7,41

Tarih 10 4 6 2,00 20 6,07 6,30 5,32

İngilizce 10 3 6 1,00 10 5,09 4,82 2,67

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 1,07 0,97 2,10

Fen 15 5 10 1,67 11 4,56 4,85 4,26

Toplam: 75 22 42 8,00 11 30,90 31,24 26,62

Sözel (TÜR) CBdADAaABdBbaba

Cevap Anh. A CBAADABABBBDCDC

Sözel (TAR) ADacbBbbBb

Cevap Anh. A ADCDABCABD

Sözel (İNG) bb cBADdcb

Cevap Anh. A DACBBADCBC

Sayısal (MAT) cdcaDbaccaabdCa

Cevap Anh. A DBBCDCBDACBAACD

Sayısal (FEN) AcdcBbAabdcAbaB

Cevap Anh. A ABCDBCADACBACDB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir. 1 0 1 0
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. 1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. 1 1 0 100
Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örneklervererek açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Describing what people do regularly 1 0 1 0
Asking for and giving directions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 0 1 0
Talking about locations of things and people 1 1 0 100
Expressing ability and inability 1 1 0 100
Telling the time 1 1 0 100
Making simple suggestions 2 0 2 0
Expressing illnesses, needs and feelings 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 15 2 13 13

Matematik 15 2 13 13

Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 2 0 2 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.1 0 1 0

Sayısal (FEN) 15 5 10 33

Fen 15 5 10 33

Güneş   in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5 SINIF BUGA BDS 04 (BB00-05.01BDS04)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SUDE GÜL 502 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
230,357 197,600 5 7 7 11 123

Puanı Hesaplanan: 22 22 79 433

Katılımlar: 19 22 22 79 433

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 7,46 7,64 7,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,07 6,30 5,32

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 6,99 5,16

İngilizce 10 8 1 7,67 77 5,09 4,82 2,67

Matematik 15 4 9 1,00 7 1,07 0,97 2,10

Fen 15 9 4 7,67 51 4,56 4,85 4,26

Toplam: 75 47 22 39,67 53 30,90 31,24 26,62

Sözel (TÜR) CBAADdBcBBaDac 

Cevap Anh. A CBAADABABBBDCDC

Sözel (TAR) ADCDABbABc

Cevap Anh. A ADCDABCABD

Sözel (DİN) BDACCABAB*

Cevap Anh. A BDACCABABD

Sözel (İNG) b CBBADCBC

Cevap Anh. A DACBBADCBC

Sayısal (MAT) c adaCdbbCB cdD

Cevap Anh. A DBBCDCBDACBAACD

Sayısal (FEN) AddDcCcDACBA  B

Cevap Anh. A ABCDBCADACBACDB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 9 5 60

Türkçe 15 9 5 60

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. 1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. 1 1 0 100
Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örneklervererek açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s) hayatını özetler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Kişisel mahremiyetin önemine değinilir ve bu konuda dikkat edilecek hususlar üzerinde durulur. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c) her şeyi işittiğinin, b,ldiğinin, gördüğünün ver her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bireyin hangi durumlarda ve nasıll dua etmesi gerektiğine yer verilir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 8 1 80

İngilizce 10 8 1 80

Describing what people do regularly 1 0 1 0
Asking for and giving directions (Making simple inquiries) 1 0 0 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Talking about locations of things and people 1 1 0 100
Expressing ability and inability 1 1 0 100
Telling the time 1 1 0 100
Making simple suggestions 2 2 0 100
Expressing illnesses, needs and feelings 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 15 4 9 27

Matematik 15 4 9 27

Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 2 0 1 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.1 1 0 100

Sayısal (FEN) 15 9 4 60

Fen 15 9 4 60

Güneş   in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 0 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5 SINIF BUGA BDS 04 (BB00-05.01BDS04)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE GÜL 505 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
172,757 197,600 14 16 16 35 247

Puanı Hesaplanan: 22 22 79 433

Katılımlar: 19 22 22 79 433

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,46 7,64 7,41

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,07 6,30 5,32

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 6,99 5,16

İngilizce 10 4 4 2,67 27 5,09 4,82 2,67

Matematik 15 4 7 1,67 11 1,07 0,97 2,10

Fen 15 3 10 -0,33 -2 4,56 4,85 4,26

Toplam: 75 35 32 24,33 32 30,90 31,24 26,62

Sözel (TÜR) CBAAaAccBBaaCaC

Cevap Anh. A CBAADABABBBDCDC

Sözel (TAR) ADCDcBbAdb

Cevap Anh. A ADCDABCABD

Sözel (DİN) BDACdABABD

Cevap Anh. A BDACCABABD

Sözel (İNG) Dcb BA daC

Cevap Anh. A DACBBADCBC

Sayısal (MAT) cad DC cbC Ac a

Cevap Anh. A DBBCDCBDACBAACD

Sayısal (FEN) caCDddAab cdb a

Cevap Anh. A ABCDBCADACBACDB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. 1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. 1 0 1 0
Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örneklervererek açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s) hayatını özetler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Kişisel mahremiyetin önemine değinilir ve bu konuda dikkat edilecek hususlar üzerinde durulur. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c) her şeyi işittiğinin, b,ldiğinin, gördüğünün ver her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bireyin hangi durumlarda ve nasıll dua etmesi gerektiğine yer verilir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 4 40

İngilizce 10 4 4 40

Describing what people do regularly 1 1 0 100
Asking for and giving directions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 0 1 0
Talking about locations of things and people 1 1 0 100
Expressing ability and inability 1 1 0 100
Telling the time 1 0 0 0
Making simple suggestions 2 1 1 50
Expressing illnesses, needs and feelings 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 15 4 7 27

Matematik 15 4 7 27

Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 2 1 1 50
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 0 0
Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.1 0 1 0

Sayısal (FEN) 15 3 10 20

Fen 15 3 10 20

Güneş   in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 0 50
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5 SINIF BUGA BDS 04 (BB00-05.01BDS04)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE HOPUR 507 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
290,293 197,600 2 2 2 2 65

Puanı Hesaplanan: 22 22 79 433

Katılımlar: 19 22 22 79 433

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 1 10,67 71 7,46 7,64 7,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,07 6,30 5,32

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 6,99 5,16

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,09 4,82 2,67

Matematik 15 8 4 6,67 44 1,07 0,97 2,10

Fen 15 9 3 8,00 53 4,56 4,85 4,26

Toplam: 75 55 11 51,33 68 30,90 31,24 26,62

Sözel (TÜR) CBAADAaABBB   C

Cevap Anh. A CBAADABABBBDCDC

Sözel (TAR) ADCDABCABD

Cevap Anh. A ADCDABCABD

Sözel (DİN) BDACCdBABD

Cevap Anh. A BDACCABABD

Sözel (İNG) cdCBBADCBC

Cevap Anh. A DACBBADCBC

Sayısal (MAT)   BCaCc ACabACD

Cevap Anh. A DBBCDCBDACBAACD

Sayısal (FEN) ABCDBCAaAbcA   

Cevap Anh. A ABCDBCADACBACDB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 11 1 73

Türkçe 15 11 1 73

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 0 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. 1 1 0 100
Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örneklervererek açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s) hayatını özetler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Kişisel mahremiyetin önemine değinilir ve bu konuda dikkat edilecek hususlar üzerinde durulur. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c) her şeyi işittiğinin, b,ldiğinin, gördüğünün ver her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bireyin hangi durumlarda ve nasıll dua etmesi gerektiğine yer verilir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Describing what people do regularly 1 0 1 0
Asking for and giving directions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Talking about locations of things and people 1 1 0 100
Expressing ability and inability 1 1 0 100
Telling the time 1 1 0 100
Making simple suggestions 2 2 0 100
Expressing illnesses, needs and feelings 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 15 8 4 53

Matematik 15 8 4 53

Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 2 0 1 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.1 1 0 100

Sayısal (FEN) 15 9 3 60

Fen 15 9 3 60

Güneş   in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 0 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5 SINIF BUGA BDS 04 (BB00-05.01BDS04)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATIMA  ELİF  SÜT 531 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
289,110 197,600 3 3 3 3 68

Puanı Hesaplanan: 22 22 79 433

Katılımlar: 19 22 22 79 433

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 7,46 7,64 7,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,07 6,30 5,32

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 6,99 5,16

İngilizce 10 7 2 6,33 63 5,09 4,82 2,67

Matematik 15 7 6 5,00 33 1,07 0,97 2,10

Fen 15 13 2 12,33 82 4,56 4,85 4,26

Toplam: 75 55 16 49,67 66 30,90 31,24 26,62

Sözel (TÜR) CBAADAa cBdbCDC

Cevap Anh. A CBAADABABBBDCDC

Sözel (TAR) ADCDABCABb

Cevap Anh. A ADCDABCABD

Sözel (DİN) BDACbABABD

Cevap Anh. A BDACCABABD

Sözel (İNG) Db BBADCBb

Cevap Anh. A DACBBADCBC

Sayısal (MAT) DadCcCdD CdbA D

Cevap Anh. A DBBCDCBDACBAACD

Sayısal (FEN) ABCDBCADAaBAdDB

Cevap Anh. A ABCDBCADACBACDB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 10 4 67

Türkçe 15 10 4 67

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. 1 1 0 100
Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örneklervererek açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s) hayatını özetler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Kişisel mahremiyetin önemine değinilir ve bu konuda dikkat edilecek hususlar üzerinde durulur. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c) her şeyi işittiğinin, b,ldiğinin, gördüğünün ver her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bireyin hangi durumlarda ve nasıll dua etmesi gerektiğine yer verilir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

Describing what people do regularly 1 1 0 100
Asking for and giving directions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 1 0 50
Talking about locations of things and people 1 1 0 100
Expressing ability and inability 1 1 0 100
Telling the time 1 1 0 100
Making simple suggestions 2 1 1 50
Expressing illnesses, needs and feelings 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 15 7 6 47

Matematik 15 7 6 47

Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 2 1 1 50
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.1 1 0 100

Sayısal (FEN) 15 13 2 87

Fen 15 13 2 87

Güneş   in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5 SINIF BUGA BDS 04 (BB00-05.01BDS04)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ZEHRA KAYA 533 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,563 197,600 7 9 9 15 143

Puanı Hesaplanan: 22 22 79 433

Katılımlar: 19 22 22 79 433

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 7,46 7,64 7,41

Tarih 10 8 1 7,67 77 6,07 6,30 5,32

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 6,99 5,16

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,09 4,82 2,67

Matematik 15 2 7 -0,33 -2 1,07 0,97 2,10

Fen 15 9 5 7,33 49 4,56 4,85 4,26

Toplam: 75 44 22 36,67 49 30,90 31,24 26,62

Sözel (TÜR) CBAbDABABBaDaa 

Cevap Anh. A CBAADABABBBDCDC

Sözel (TAR) ADCDABCAa 

Cevap Anh. A ADCDABCABD

Sözel (DİN) BDACCAcABD

Cevap Anh. A BDACCABABD

Sözel (İNG) DcbBdADCaC

Cevap Anh. A DACBBADCBC

Sayısal (MAT) c Baa    d dcbD

Cevap Anh. A DBBCDCBDACBAACD

Sayısal (FEN) ABCDdC aAdcAbDB

Cevap Anh. A ABCDBCADACBACDB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 10 4 67

Türkçe 15 10 4 67

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 8 1 80

Tarih 10 8 1 80

Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. 1 0 1 0
Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örneklervererek açıklar. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s) hayatını özetler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Kişisel mahremiyetin önemine değinilir ve bu konuda dikkat edilecek hususlar üzerinde durulur. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c) her şeyi işittiğinin, b,ldiğinin, gördüğünün ver her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bireyin hangi durumlarda ve nasıll dua etmesi gerektiğine yer verilir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Describing what people do regularly 1 1 0 100
Asking for and giving directions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 1 1 50
Talking about locations of things and people 1 0 1 0
Expressing ability and inability 1 1 0 100
Telling the time 1 1 0 100
Making simple suggestions 2 2 0 100
Expressing illnesses, needs and feelings 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 15 2 7 13

Matematik 15 2 7 13

Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 2 0 2 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 0 0
Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.1 1 0 100

Sayısal (FEN) 15 9 5 60

Fen 15 9 5 60

Güneş   in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 0 1 0
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5 SINIF BUGA BDS 04 (BB00-05.01BDS04)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER ZOR 509 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
172,090 197,600 15 17 17 36 251

Puanı Hesaplanan: 22 22 79 433

Katılımlar: 19 22 22 79 433

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 7,46 7,64 7,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,07 6,30 5,32

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,02 6,99 5,16

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,09 4,82 2,67

Matematik 15 2 4 0,67 4 1,07 0,97 2,10

Fen 15 4 10 0,67 4 4,56 4,85 4,26

Toplam: 75 37 28 27,67 37 30,90 31,24 26,62

Sözel (TÜR) bBAAcAaABBcbaba

Cevap Anh. A CBAADABABBBDCDC

Sözel (TAR) ADCDABdABb

Cevap Anh. A ADCDABCABD

Sözel (DİN) BDbCCAcbaD

Cevap Anh. A BDACCABABD

Sözel (İNG) DACBBADCBC

Cevap Anh. A DACBBADCBC

Sayısal (MAT) b Bbca  A      

Cevap Anh. A DBBCDCBDACBAACD

Sayısal (FEN) AcdacCAab cAbaa

Cevap Anh. A ABCDBCADACBACDB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. 1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. 1 1 0 100
Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örneklervererek açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s) hayatını özetler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Kişisel mahremiyetin önemine değinilir ve bu konuda dikkat edilecek hususlar üzerinde durulur. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c) her şeyi işittiğinin, b,ldiğinin, gördüğünün ver her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bireyin hangi durumlarda ve nasıll dua etmesi gerektiğine yer verilir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Describing what people do regularly 1 1 0 100
Asking for and giving directions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Talking about locations of things and people 1 1 0 100
Expressing ability and inability 1 1 0 100
Telling the time 1 1 0 100
Making simple suggestions 2 2 0 100
Expressing illnesses, needs and feelings 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 15 2 4 13

Matematik 15 2 4 13

Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 2 0 1 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 0 0
Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.1 0 0 0

Sayısal (FEN) 15 4 10 27

Fen 15 4 10 27

Güneş   in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 0 50
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5 SINIF BUGA BDS 04 (BB00-05.01BDS04)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE OKUMUŞ 39 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
152,297 197,600 17 19 19 47 292

Puanı Hesaplanan: 22 22 79 433

Katılımlar: 19 22 22 79 433

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 7,46 7,64 7,41

Tarih 10 5 3 4,00 40 6,07 6,30 5,32

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,02 6,99 5,16

İngilizce 10 3 5 1,33 13 5,09 4,82 2,67

Matematik 15 2 10 -1,33 -9 1,07 0,97 2,10

Fen 15 7 8 4,33 29 4,56 4,85 4,26

Toplam: 75 30 37 17,67 24 30,90 31,24 26,62

Sözel (TÜR) dabAb*BABaaDCb 

Cevap Anh. A CBAADABABBBDCDC

Sözel (TAR) AbdDAd AB 

Cevap Anh. A ADCDABCABD

Sözel (DİN) BcACCAcAcD

Cevap Anh. A BDACCABABD

Sözel (İNG) c badADb C

Cevap Anh. A DACBBADCBC

Sayısal (MAT) b c*addcdC d bD

Cevap Anh. A DBBCDCBDACBAACD

Sayısal (FEN) daCbBCAaAdcAbDa

Cevap Anh. A ABCDBCADACBACDB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 6 8 40

Türkçe 15 6 8 40

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 5 3 50

Tarih 10 5 3 50

Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. 1 0 0 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. 1 1 0 100
Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örneklervererek açıklar. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s) hayatını özetler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Kişisel mahremiyetin önemine değinilir ve bu konuda dikkat edilecek hususlar üzerinde durulur. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c) her şeyi işittiğinin, b,ldiğinin, gördüğünün ver her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bireyin hangi durumlarda ve nasıll dua etmesi gerektiğine yer verilir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 5 30

İngilizce 10 3 5 30

Describing what people do regularly 1 0 1 0
Asking for and giving directions (Making simple inquiries) 1 0 0 0
Making simple inquiries 2 0 2 0
Talking about locations of things and people 1 0 1 0
Expressing ability and inability 1 1 0 100
Telling the time 1 1 0 100
Making simple suggestions 2 1 1 50
Expressing illnesses, needs and feelings 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 15 2 10 13

Matematik 15 2 10 13

Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 2 0 2 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.1 1 0 100

Sayısal (FEN) 15 7 8 47

Fen 15 7 8 47

Güneş   in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5 SINIF BUGA BDS 04 (BB00-05.01BDS04)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA ALAŞ 52 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
291,410 197,600 1 1 1 1 64

Puanı Hesaplanan: 22 22 79 433

Katılımlar: 19 22 22 79 433

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,46 7,64 7,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,07 6,30 5,32

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 6,99 5,16

İngilizce 10 6 3 5,00 50 5,09 4,82 2,67

Matematik 15 10 4 8,67 58 1,07 0,97 2,10

Fen 15 11 4 9,67 64 4,56 4,85 4,26

Toplam: 75 54 19 47,67 64 30,90 31,24 26,62

Sözel (TÜR) CBAADABbaBBDacd

Cevap Anh. A CBAADABABBBDCDC

Sözel (TAR) ADCDcBCABb

Cevap Anh. A ADCDABCABD

Sözel (DİN) BDbCCABABD

Cevap Anh. A BDACCABABD

Sözel (İNG)  dCBdADCaC

Cevap Anh. A DACBBADCBC

Sayısal (MAT) DBcCDbcDACBdA D

Cevap Anh. A DBBCDCBDACBAACD

Sayısal (FEN) AddDBCADACcAbDB

Cevap Anh. A ABCDBCADACBACDB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. 1 1 0 100
Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örneklervererek açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s) hayatını özetler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Kişisel mahremiyetin önemine değinilir ve bu konuda dikkat edilecek hususlar üzerinde durulur. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c) her şeyi işittiğinin, b,ldiğinin, gördüğünün ver her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bireyin hangi durumlarda ve nasıll dua etmesi gerektiğine yer verilir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 3 60

İngilizce 10 6 3 60

Describing what people do regularly 1 0 0 0
Asking for and giving directions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Talking about locations of things and people 1 0 1 0
Expressing ability and inability 1 1 0 100
Telling the time 1 1 0 100
Making simple suggestions 2 2 0 100
Expressing illnesses, needs and feelings 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 15 10 4 67

Matematik 15 10 4 67

Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 2 1 1 50
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.1 1 0 100

Sayısal (FEN) 15 11 4 73

Fen 15 11 4 73

Güneş   in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 2 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5 SINIF BUGA BDS 04 (BB00-05.01BDS04)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA NUR ÇOMAK 515 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
173,140 197,600 13 15 15 34 246

Puanı Hesaplanan: 22 22 79 433

Katılımlar: 19 22 22 79 433

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,46 7,64 7,41

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,07 6,30 5,32

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,02 6,99 5,16

İngilizce 10 5 4 3,67 37 5,09 4,82 2,67

Matematik 15 1 10 -2,33 -16 1,07 0,97 2,10

Fen 15 7 8 4,33 29 4,56 4,85 4,26

Toplam: 75 36 33 25,00 33 30,90 31,24 26,62

Sözel (TÜR) CBAAcAdABBaDaca

Cevap Anh. A CBAADABABBBDCDC

Sözel (TAR) ADCDbBdABc

Cevap Anh. A ADCDABCABD

Sözel (DİN) BcACdA ABD

Cevap Anh. A BDACCABABD

Sözel (İNG) bdCBBADb b

Cevap Anh. A DACBBADCBC

Sayısal (MAT) b**dcC  caadc  

Cevap Anh. A DBBCDCBDACBAACD

Sayısal (FEN) ABdbcCAaAbdAacB

Cevap Anh. A ABCDBCADACBACDB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. 1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. 1 1 0 100
Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örneklervererek açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s) hayatını özetler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Kişisel mahremiyetin önemine değinilir ve bu konuda dikkat edilecek hususlar üzerinde durulur. 1 0 0 0
Allah'ın (c.c) her şeyi işittiğinin, b,ldiğinin, gördüğünün ver her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bireyin hangi durumlarda ve nasıll dua etmesi gerektiğine yer verilir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

Describing what people do regularly 1 0 1 0
Asking for and giving directions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Talking about locations of things and people 1 1 0 100
Expressing ability and inability 1 1 0 100
Telling the time 1 1 0 100
Making simple suggestions 2 0 2 0
Expressing illnesses, needs and feelings 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 15 1 10 7

Matematik 15 1 10 7

Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 2 0 2 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 0 0
Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.1 0 0 0

Sayısal (FEN) 15 7 8 47

Fen 15 7 8 47

Güneş   in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5 SINIF BUGA BDS 04 (BB00-05.01BDS04)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA NAZ AÇIKGÖZ 517 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
227,670 197,600 6 8 8 12 128

Puanı Hesaplanan: 22 22 79 433

Katılımlar: 19 22 22 79 433

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,46 7,64 7,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,07 6,30 5,32

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,02 6,99 5,16

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,09 4,82 2,67

Matematik 15 5 8 2,33 16 1,07 0,97 2,10

Fen 15 8 7 5,67 38 4,56 4,85 4,26

Toplam: 75 46 27 37,00 49 30,90 31,24 26,62

Sözel (TÜR) CBAADdBAcBBaabC

Cevap Anh. A CBAADABABBBDCDC

Sözel (TAR) ADaDABCABc

Cevap Anh. A ADCDABCABD

Sözel (DİN) BcbCCABdBD

Cevap Anh. A BDACCABABD

Sözel (İNG) cbCBBADCBC

Cevap Anh. A DACBBADCBC

Sayısal (MAT) cBcCbC bdC dbaD

Cevap Anh. A DBBCDCBDACBAACD

Sayısal (FEN) AadcBCAbbCBAbDa

Cevap Anh. A ABCDBCADACBACDB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. 1 1 0 100
Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örneklervererek açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s) hayatını özetler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Kişisel mahremiyetin önemine değinilir ve bu konuda dikkat edilecek hususlar üzerinde durulur. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c) her şeyi işittiğinin, b,ldiğinin, gördüğünün ver her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bireyin hangi durumlarda ve nasıll dua etmesi gerektiğine yer verilir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Describing what people do regularly 1 0 1 0
Asking for and giving directions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Talking about locations of things and people 1 1 0 100
Expressing ability and inability 1 1 0 100
Telling the time 1 1 0 100
Making simple suggestions 2 2 0 100
Expressing illnesses, needs and feelings 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 15 5 8 33

Matematik 15 5 8 33

Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 2 0 2 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 0 0
Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.1 1 0 100

Sayısal (FEN) 15 8 7 53

Fen 15 8 7 53

Güneş   in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 2 0 100
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5 SINIF BUGA BDS 04 (BB00-05.01BDS04)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜKSEK 519 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
209,477 197,600 9 11 11 21 172

Puanı Hesaplanan: 22 22 79 433

Katılımlar: 19 22 22 79 433

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,46 7,64 7,41

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,07 6,30 5,32

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 6,99 5,16

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,09 4,82 2,67

Matematik 15 4 11 0,33 2 1,07 0,97 2,10

Fen 15 9 6 7,00 47 4,56 4,85 4,26

Toplam: 75 45 30 35,00 47 30,90 31,24 26,62

Sözel (TÜR) CcAADbaccBBaaDC

Cevap Anh. A CBAADABABBBDCDC

Sözel (TAR) ADCDABCABD

Cevap Anh. A ADCDABCABD

Sözel (DİN) BDACCAcABD

Cevap Anh. A BDACCABABD

Sözel (İNG) cdbBdADCaC

Cevap Anh. A DACBBADCBC

Sayısal (MAT) cBcacadbbCcdACb

Cevap Anh. A DBBCDCBDACBAACD

Sayısal (FEN) ABCDcCcaAdBAaaB

Cevap Anh. A ABCDBCADACBACDB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. 1 1 0 100
Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örneklervererek açıklar. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s) hayatını özetler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Kişisel mahremiyetin önemine değinilir ve bu konuda dikkat edilecek hususlar üzerinde durulur. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c) her şeyi işittiğinin, b,ldiğinin, gördüğünün ver her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bireyin hangi durumlarda ve nasıll dua etmesi gerektiğine yer verilir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Describing what people do regularly 1 0 1 0
Asking for and giving directions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 1 1 50
Talking about locations of things and people 1 0 1 0
Expressing ability and inability 1 1 0 100
Telling the time 1 1 0 100
Making simple suggestions 2 2 0 100
Expressing illnesses, needs and feelings 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 2 0 2 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.1 0 1 0

Sayısal (FEN) 15 9 6 60

Fen 15 9 6 60

Güneş   in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 0 2 0
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5 SINIF BUGA BDS 04 (BB00-05.01BDS04)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİLİFER TAŞ 521 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
157,943 197,600 16 18 18 45 285

Puanı Hesaplanan: 22 22 79 433

Katılımlar: 19 22 22 79 433

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,46 7,64 7,41

Tarih 10 4 6 2,00 20 6,07 6,30 5,32

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 7,02 6,99 5,16

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,09 4,82 2,67

Matematik 15 3 10 -0,33 -2 1,07 0,97 2,10

Fen 15 5 10 1,67 11 4,56 4,85 4,26

Toplam: 75 32 40 18,67 25 30,90 31,24 26,62

Sözel (TÜR) CBAAbABbBddcaDd

Cevap Anh. A CBAADABABBBDCDC

Sözel (TAR) cDCDbBdcac

Cevap Anh. A ADCDABCABD

Sözel (DİN) BcACCcBbc 

Cevap Anh. A BDACCABABD

Sözel (İNG) DdCBdADCaC

Cevap Anh. A DACBBADCBC

Sayısal (MAT) b Bdada cbadAbD

Cevap Anh. A DBBCDCBDACBAACD

Sayısal (FEN) dcdDBCdacacACad

Cevap Anh. A ABCDBCADACBACDB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. 1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. 1 0 1 0
Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örneklervererek açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s) hayatını özetler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Kişisel mahremiyetin önemine değinilir ve bu konuda dikkat edilecek hususlar üzerinde durulur. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c) her şeyi işittiğinin, b,ldiğinin, gördüğünün ver her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bireyin hangi durumlarda ve nasıll dua etmesi gerektiğine yer verilir. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Describing what people do regularly 1 1 0 100
Asking for and giving directions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Talking about locations of things and people 1 0 1 0
Expressing ability and inability 1 1 0 100
Telling the time 1 1 0 100
Making simple suggestions 2 2 0 100
Expressing illnesses, needs and feelings 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 15 3 10 20

Matematik 15 3 10 20

Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 2 0 2 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.1 1 0 100

Sayısal (FEN) 15 5 10 33

Fen 15 5 10 33

Güneş   in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 0 2 0
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5 SINIF BUGA BDS 04 (BB00-05.01BDS04)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERİF  ASEL    SEL 5044 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
183,543 197,600 11 13 13 28 219

Puanı Hesaplanan: 22 22 79 433

Katılımlar: 19 22 22 79 433

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,46 7,64 7,41

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,07 6,30 5,32

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 6,99 5,16

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,09 4,82 2,67

Matematik 15 1 6 -1,00 -7 1,07 0,97 2,10

Fen 15 5 10 1,67 11 4,56 4,85 4,26

Toplam: 75 41 26 32,33 43 30,90 31,24 26,62

Sözel (TÜR) bBAAcABAaBBbCca

Cevap Anh. A CBAADABABBBDCDC

Sözel (TAR) ADCDABCABb

Cevap Anh. A ADCDABCABD

Sözel (DİN) BDACCABdBD

Cevap Anh. A BDACCABABD

Sözel (İNG) bbCBBADCBC

Cevap Anh. A DACBBADCBC

Sayısal (MAT) cd Cabdb       

Cevap Anh. A DBBCDCBDACBAACD

Sayısal (FEN) ccCbadAacaBAbDc

Cevap Anh. A ABCDBCADACBACDB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. 1 1 0 100
Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örneklervererek açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s) hayatını özetler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Kişisel mahremiyetin önemine değinilir ve bu konuda dikkat edilecek hususlar üzerinde durulur. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c) her şeyi işittiğinin, b,ldiğinin, gördüğünün ver her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bireyin hangi durumlarda ve nasıll dua etmesi gerektiğine yer verilir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Describing what people do regularly 1 0 1 0
Asking for and giving directions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Talking about locations of things and people 1 1 0 100
Expressing ability and inability 1 1 0 100
Telling the time 1 1 0 100
Making simple suggestions 2 2 0 100
Expressing illnesses, needs and feelings 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 15 1 6 7

Matematik 15 1 6 7

Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 2 0 1 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.1 0 0 0

Sayısal (FEN) 15 5 10 33

Fen 15 5 10 33

Güneş   in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 1 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5 SINIF BUGA BDS 04 (BB00-05.01BDS04)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TESNİ  ŞEHADİ 537 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
101,757 197,600 19 22 22 74 402

Puanı Hesaplanan: 22 22 79 433

Katılımlar: 19 22 22 79 433

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 7,46 7,64 7,41

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 6,07 6,30 5,32

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 7,02 6,99 5,16

İngilizce 10 3 7 0,67 7 5,09 4,82 2,67

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 1,07 0,97 2,10

Fen 15 3 12 -1,00 -7 4,56 4,85 4,26

Toplam: 75 19 56 0,33 0 30,90 31,24 26,62

Sözel (TÜR) adAADAcdBBcadad

Cevap Anh. A CBAADABABBBDCDC

Sözel (TAR) dcaDbBbbac

Cevap Anh. A ADCDABCABD

Sözel (DİN) dadaCddAda

Cevap Anh. A BDACCABABD

Sözel (İNG) cAbddAcacC

Cevap Anh. A DACBBADCBC

Sayısal (MAT) ccBacbBccdcdcCc

Cevap Anh. A DBBCDCBDACBAACD

Sayısal (FEN) bcdcBCcDdddbdcd

Cevap Anh. A ABCDBCADACBACDB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. 1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. 1 0 1 0
Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örneklervererek açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. Sofra adabına riayet eder. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s) hayatını özetler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Kişisel mahremiyetin önemine değinilir ve bu konuda dikkat edilecek hususlar üzerinde durulur. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c) her şeyi işittiğinin, b,ldiğinin, gördüğünün ver her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bireyin hangi durumlarda ve nasıll dua etmesi gerektiğine yer verilir. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Describing what people do regularly 1 0 1 0
Asking for and giving directions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 0 2 0
Talking about locations of things and people 1 0 1 0
Expressing ability and inability 1 1 0 100
Telling the time 1 0 1 0
Making simple suggestions 2 1 1 50
Expressing illnesses, needs and feelings 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 15 3 12 20

Matematik 15 3 12 20

Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 2 0 2 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 1 0 100
Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.1 0 1 0

Sayısal (FEN) 15 3 12 20

Fen 15 3 12 20

Güneş   in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 0 2 0
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5 SINIF BUGA BDS 04 (BB00-05.01BDS04)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AHSEN GÜNEŞ 525 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
174,163 197,600 12 14 14 33 241

Puanı Hesaplanan: 22 22 79 433

Katılımlar: 19 22 22 79 433

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 3 9,00 60 7,46 7,64 7,41

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,07 6,30 5,32

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,02 6,99 5,16

İngilizce 10 8 1 7,67 77 5,09 4,82 2,67

Matematik 15 2 10 -1,33 -9 1,07 0,97 2,10

Fen 15 4 9 1,00 7 4,56 4,85 4,26

Toplam: 75 36 31 25,67 34 30,90 31,24 26,62

Sözel (TÜR) CBAADcB BBaDaD 

Cevap Anh. A CBAADABABBBDCDC

Sözel (TAR) ADCDbddcBc

Cevap Anh. A ADCDABCABD

Sözel (DİN) BDACCAcdaD

Cevap Anh. A BDACCABABD

Sözel (İNG) D CBBADCaC

Cevap Anh. A DACBBADCBC

Sayısal (MAT) ca aaCdbca db D

Cevap Anh. A DBBCDCBDACBAACD

Sayısal (FEN) dcd dCAaAdcbCa 

Cevap Anh. A ABCDBCADACBACDB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 10 3 67

Türkçe 15 10 3 67

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. 1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. 1 1 0 100
Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örneklervererek açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s) hayatını özetler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Kişisel mahremiyetin önemine değinilir ve bu konuda dikkat edilecek hususlar üzerinde durulur. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c) her şeyi işittiğinin, b,ldiğinin, gördüğünün ver her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bireyin hangi durumlarda ve nasıll dua etmesi gerektiğine yer verilir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 1 80

İngilizce 10 8 1 80

Describing what people do regularly 1 1 0 100
Asking for and giving directions (Making simple inquiries) 1 0 0 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Talking about locations of things and people 1 1 0 100
Expressing ability and inability 1 1 0 100
Telling the time 1 1 0 100
Making simple suggestions 2 2 0 100
Expressing illnesses, needs and feelings 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 15 2 10 13

Matematik 15 2 10 13

Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 2 0 2 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.1 1 0 100

Sayısal (FEN) 15 4 9 27

Fen 15 4 9 27

Güneş   in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 3 1 1 33
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5 SINIF BUGA BDS 04 (BB00-05.01BDS04)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DUT 527 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
255,123 197,600 4 4 4 4 91

Puanı Hesaplanan: 22 22 79 433

Katılımlar: 19 22 22 79 433

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,46 7,64 7,41

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,07 6,30 5,32

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 6,99 5,16

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,09 4,82 2,67

Matematik 15 6 7 3,67 24 1,07 0,97 2,10

Fen 15 9 6 7,00 47 4,56 4,85 4,26

Toplam: 75 51 22 43,67 58 30,90 31,24 26,62

Sözel (TÜR) dBAADAabBBBDCDd

Cevap Anh. A CBAADABABBBDCDC

Sözel (TAR) ADCDABaABb

Cevap Anh. A ADCDABCABD

Sözel (DİN) BDACCABdBD

Cevap Anh. A BDACCABABD

Sözel (İNG) DdbBBADCBC

Cevap Anh. A DACBBADCBC

Sayısal (MAT) bcaCcCaDbC dA D

Cevap Anh. A DBBCDCBDACBAACD

Sayısal (FEN) AddDBCADbbcACcB

Cevap Anh. A ABCDBCADACBACDB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. 1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. 1 1 0 100
Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örneklervererek açıklar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. Sofra adabına riayet eder. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s) hayatını özetler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Kişisel mahremiyetin önemine değinilir ve bu konuda dikkat edilecek hususlar üzerinde durulur. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c) her şeyi işittiğinin, b,ldiğinin, gördüğünün ver her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bireyin hangi durumlarda ve nasıll dua etmesi gerektiğine yer verilir. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Describing what people do regularly 1 1 0 100
Asking for and giving directions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 1 1 50
Talking about locations of things and people 1 1 0 100
Expressing ability and inability 1 1 0 100
Telling the time 1 1 0 100
Making simple suggestions 2 2 0 100
Expressing illnesses, needs and feelings 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 15 6 7 40

Matematik 15 6 7 40

Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 2 0 2 0
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.1 0 1 0
Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 1 0 0 0
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.1 1 0 100

Sayısal (FEN) 15 9 6 60

Fen 15 9 6 60

Güneş   in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay   ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0
Güneş   in büyüklüğünü Dünya   nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 1 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
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