
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11.SINIF KDS -3 36 36 511 755

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,42 9,20 11,12 3,24 2,62 2,59 3,00 2,44 2,39 1,57 1,30 1,24 0,79 0,89 0,57 10,28 6,37 8,69 2,63 2,92 1,90 3,01 2,80 2,32 3,51 2,34 2,93 41,45 30,88 33,75 222,630

Okul Ortalaması 14,91 10,29 12,34 4,14 3,20 3,34 3,46 1,83 3,00 1,26 2,17 0,71 1,29 1,46 0,92 6,12 6,09 4,60 1,11 4,46 -0,01 1,57 3,25 0,76 4,14 3,50 3,27 38,00 36,25 28,93 195,150

KATILIMLAR

1 172 ZELİHA İŞAL 11C 19 11 16,25 5 3 4,25 7 2 6,50 2 3 1,25 4 1 3,75 14 8 12,00 51 28 44,00 262,578 190

2 138 SEMANUR KARABIYIK 11C 20 8 18,00 5 5 3,75 5 4 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 9 6 7,50 45 26 38,50 241,425 273

3 109 F ZEHRA YAVUZ 11C 22 7 20,25 8 2 7,50 5 4 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 4 4,00 46 21 40,75 240,783 274

4 215 ALİ KUNCAN 11A 13 11 10,25 6 3 5,25 4 1 3,75 1 0 1,00 1 1 0,75 12 4 11,00 2 4 1,00 3 0 3,00 42 24 36,00 229,388 316

5 178 ZELİHA ÇETİN 11B 17 8 15,00 4 4 3,00 6 1 5,75 1 2 0,50 2 2 1,50 8 7 6,25 2 5 0,75 2 4 1,00 4 6 2,50 46 39 36,25 225,980 326

6 193 RİŞAN NAZ TATLI 11B 17 6 15,50 4 3 3,25 3 3 2,25 0 1 -0,25 9 4 8,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 5 4 4,00 39 24 33,00 225,118 328

7 131 OSMAN ESAT BAĞCI 11A 13 14 9,50 7 2 6,50 6 0 6,00 1 2 0,50 2 1 1,75 9 2 8,50 2 8 0,00 0 3 -0,75 5 4 4,00 45 36 36,00 220,753 341

8 151 ALİ YILMAZ 11C 21 9 18,75 7 3 6,25 8 2 7,50 3 2 2,50 2 3 1,25 41 19 36,25 216,488 358

9 195 GİZEM İŞAL 11B 13 6 11,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 11 12 8,00 3 3 2,25 2 2 1,50 9 1 8,75 39 26 32,50 214,200 364

10 147 HABİBE DOĞRU 11B 17 8 15,00 6 2 5,50 4 1 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 6 9 3,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 8 2 7,50 44 39 34,25 214,095 365

11 222 AYŞE GÜL CANKATAN 11C 20 8 18,00 7 3 6,25 6 3 5,25 2 2 1,50 4 1 3,75 39 17 34,75 211,725 378

12 154 SUDE NAZ AVCU 11B 14 6 12,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 0 2,00 6 2 5,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 4 2 3,50 35 18 30,50 206,190 396

13 175 YAŞAR TURAN AKI 11A 18 11 15,25 5 5 3,75 4 6 2,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 5 7 3,25 1 4 0,00 2 2 1,50 4 5 2,75 42 46 30,50 205,523 398

14 137 MUHARREM DEMİR 11C 19 8 17,00 5 5 3,75 4 4 3,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 4 2 3,50 34 24 28,00 205,325 399

15 219 BEYZA KARSU 11B 13 14 9,50 4 4 3,00 5 3 4,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 9 2 8,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 4 3 3,25 37 33 28,75 205,143 401

16 155 TURGAY ERGÜVEN 11A 13 4 12,00 5 4 4,00 2 3 1,25 1 1 0,75 7 4 6,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 3 2,25 35 23 29,25 203,878 410

17 208 ZEHRA DAŞKIRAN 11B 13 9 10,75 5 2 4,50 1 1 0,75 1 2 0,50 7 6 5,50 3 3 2,25 1 5 -0,25 4 4 3,00 35 32 27,00 195,078 435

18 190 GÜLLÜ UMUTLU TS 11B 15 10 12,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 4 5 2,75 2 4 1,00 1 4 0,00 5 4 4,00 35 30 27,50 191,823 445

19 192 MUSTAFA OKUMUŞ 11A 12 8 10,00 4 3 3,25 5 0 5,00 2 2 1,50 1 0 1,00 6 6 4,50 1 0 1,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 34 27 27,25 191,740 446

20 163 DERYA DOLGUN 11C 15 15 11,25 8 2 7,50 5 5 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 7 2,25 37 33 28,75 191,415 447

21 218 EBRAR AÇIKGÖZ 11B 13 13 9,75 1 2 0,50 1 2 0,50 9 7 7,25 2 1 1,75 1 5 -0,25 4 3 3,25 31 33 22,75 189,018 450

22 180 BERAT TAŞ 11A 13 14 9,50 2 3 1,25 3 3 2,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 6 6 4,50 1 6 -0,50 4 3 3,25 8 2 7,50 37 42 26,50 187,533 453

23 212 İSMAİL KILILI 11A 15 14 11,50 7 3 6,25 2 0 2,00 1 3 0,25 2 3 1,25 5 8 3,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 3 3 2,25 37 46 25,50 186,908 455

24 211 GÖNÜL SOLMAZ 11B 16 5 14,75 4 0 4,00 5 10 2,50 1 8 -1,00 3 3 2,25 2 6 0,50 31 32 23,00 186,745 456

25 144 TAHA AÇIKGÖZ 11A 13 14 9,50 4 2 3,50 4 1 3,75 6 2 5,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 31 28 24,00 186,688 457

26 214 ABDULLAH  GÖZÜAÇIK 11A 17 12 14,00 4 6 2,50 4 6 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 4 7 2,25 1 4 0,00 1 2 0,50 3 4 2,00 36 49 23,75 185,933 462

27 142 METE YEDİPINAR 11A 16 7 14,25 1 6 -0,50 4 2 3,50 0 6 -1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 25 25 18,75 179,553 481

28 221 HATİCE ASLAN TS 11B 13 10 10,50 2 0 2,00 3 0 3,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 5 9 2,75 2 4 1,00 2 2 1,50 4 5 2,75 32 35 23,25 178,540 484

29 129 MEHMET TOY 11A 12 6 10,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 7 5 5,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 22 20 17,00 174,785 498
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11.SINIF KDS -3 36 36 511 755

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,42 9,20 11,12 3,24 2,62 2,59 3,00 2,44 2,39 1,57 1,30 1,24 0,79 0,89 0,57 10,28 6,37 8,69 2,63 2,92 1,90 3,01 2,80 2,32 3,51 2,34 2,93 41,45 30,88 33,75 222,630

Okul Ortalaması 14,91 10,29 12,34 4,14 3,20 3,34 3,46 1,83 3,00 1,26 2,17 0,71 1,29 1,46 0,92 6,12 6,09 4,60 1,11 4,46 -0,01 1,57 3,25 0,76 4,14 3,50 3,27 38,00 36,25 28,93 195,150

KATILIMLAR

30 171 ÖKKEŞ KÜMPERLİ 11A 9 14 5,50 5 3 4,25 7 0 7,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 6 7 4,25 0 8 -2,00 2 5 0,75 3 6 1,50 34 46 22,50 171,870 509

31 174 AYŞE NUR YAKICI 11B 13 15 9,25 5 5 3,75 2 1 1,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 8 0,00 2 6 0,50 2 5 0,75 5 5 3,75 33 53 19,75 160,563 540

32 194 ZEHRA PAKKAN 11C 14 12 11,00 4 5 2,75 5 4 4,00 1 4 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 25 29 17,75 160,133 544

33 170 CAN ÇAMKESEN 11A 11 19 6,25 2 8 0,00 3 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 14 1,50 1 7 -0,75 2 5 0,75 6 4 5,00 34 64 18,00 154,943 559

34 169 ZEYNEP DİLARA 11 11 9 8,75 2 3 1,25 4 0 4,00 2 6 0,50 0 4 -1,00 1 9 -1,25 5 4 4,00 25 35 16,25 154,100 561

35 159 CENNET KAPLAN 11B 12 15 8,25 1 9 -1,25 6 3 5,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 3 10 0,50 1 7 -0,75 0 4 -1,00 3 6 1,50 28 61 12,75 145,955 569

36 123 KENAN YILDIZ 11A 4 8 2,00 2 5 0,75 2 4 1,00 6 4 5,00 14 21 8,75 123,323 599
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SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DİLARA 169 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,100 222,630 1 34 34 493 561

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 1 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 9 8,75 29 8,75 12,34 11,12

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,00 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,00 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,25 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 4 0 4,00 80 4,00 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 6 3 5,25 18 5,25 7,98 6,79

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 0,50 4,60 8,69

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 -1,00 -0,01 1,90

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 -1,25 0,76 2,32

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,00 3,27 2,93

TYT Fen 30 6 17 1,75 6 1,75 4,02 7,14

Toplam: 120 25 35 16,25 14 16,25 27,22 30,40

TYT Türkçe dBECCabdDcd DAD d  b BC A   c 

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal                     eeEBaCDEB 

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDEBCCDEBE

TYT Matematik c  d          ab       Ec Ea  

Cevap Anahtarı A AEEBBEBECAECDECDCAABADBEDBECDB

TYT Fen eedb      EacdebaddcEAcEeCd Dd

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDCCECABBEBAABEADEDCCEDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 9 37

Türkçe 30 11 9 37

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Fıkra “Köşe Yazısı 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 6 3 20

Tarih-1 10 0 0 0

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 0 0
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 0 0 0
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 0 0
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 0 0
Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 0 0 0
Kırım Savaşı 1 0 0 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Makedonya Sorunu 1 0 0 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 0 0
Türkiye Ekonomisi 1 0 0 0
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 0 0 0
Türkiye’de Madenler 1 0 0 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’de Sanayi 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Dünya ve Ahiret 2 0 2 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 1 1 50
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 4 0 80

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 2 0 100
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 2 0 100
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 6 7

Matematik-1 30 2 6 7

Trigonometri 4 0 2 0
Analitik Geometr 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Analitik Geometri 5 0 0 0
Parabol 10 0 2 0
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 2 2 29

TYT Fen 30 6 17 20

Fizik 10 0 4 0

Vektörler 1 0 1 0
Nevton’un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0
İtme-Momentum 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0

Kimya 10 1 9 10

Modern Atom Teorisi 2 1 1 50
Gazlar 2 0 2 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 3 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 3 0

Biyoloji 10 5 4 50

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Duyu Organları “Deri" 1 0 1 0
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH  GÖZÜAÇIK 214 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,933 222,630 9 26 26 436 462

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 14 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 12 14,00 47 10,62 12,34 11,12

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,15 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 2,98 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,71 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 5 -1,25 -25 0,23 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 10 20 5,00 17 7,08 7,98 6,79

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 4,68 4,60 8,69

Fizik 10 1 4 0,00 0 -0,32 -0,01 1,90

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,96 0,76 2,32

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 2,80 3,27 2,93

TYT Fen 30 5 10 2,50 8 3,45 4,02 7,14

Toplam: 120 36 49 23,75 20 24,55 27,22 30,40

TYT Türkçe CDaEdBAEA eCeDcAEDAdABebCabeDa

Cevap Anahtarı B CDCEEBAEADBCADDAEDACABBCCDDADE

TYT Sosyal eBAAabcDeddEEeceDeEaeeaCBcdcbd

Cevap Anahtarı B DBAADAEDCCBEEBECDCEBDBECBDCEEB

TYT Matematik          a  a      EbBbBb  eEe

Cevap Anahtarı B BEBEAEEBCDCACAECDEBEDBABADBDEC

TYT Fen daEcb     eE    c    cE  cEbeC

Cevap Anahtarı B BCEDDAEDCCCEBAABABBEADEEDBEDCC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 12 57

Türkçe 30 17 12 57

Paragrafta Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 0 0 0
Roman 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67
Sohbet 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Makale 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Fıkra “Köşe Yazısı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 10 20 33

Tarih-1 10 4 6 40

Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 2 1 67
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 1 0
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 0 1 0
Kırım Savaşı 1 0 1 0
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 1 0
Makedonya Sorunu 1 1 0 100
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye’de Madenler 1 0 1 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye’de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 0 2 0
Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 5 0

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 0 2 0
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 0 2 0
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 4 7 13

Matematik-1 30 4 7 13

Trigonometri 4 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 1 0
Analitik Geometri 5 0 1 0
Analitik Geometr 1 0 0 0
Parabol 10 1 2 10
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 3 3 43

TYT Fen 30 5 10 17

Fizik 10 1 4 10

İtme-Momentum 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 1 0
Vektörler 1 0 1 0
Nevton’un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Modern Atom Teorisi 2 1 1 50
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 0 0
Gazlar 2 0 1 0

Biyoloji 10 3 4 30

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Duyu Organları “Deri" 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KUNCAN 215 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,388 222,630 1 4 4 312 316

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 14 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 11 10,25 34 10,62 12,34 11,12

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,15 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 2,98 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 0,71 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 1 1 0,75 15 0,23 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 12 5 10,75 36 7,08 7,98 6,79

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 4,68 4,60 8,69

Fizik 10 2 4 1,00 10 -0,32 -0,01 1,90

Kimya 10 3 0 3,00 30 0,96 0,76 2,32

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 2,80 3,27 2,93

TYT Fen 30 5 4 4,00 13 3,45 4,02 7,14

Toplam: 120 42 24 36,00 30 24,55 27,22 30,40

TYT Türkçe C bEdBAbceBC DDebDA A eC aceD 

Cevap Anahtarı B CDCEEBAEADBCADDAEDACABBCCDDADE

TYT Sosyal DBAbDAce CBEE E e   D     dE  

Cevap Anahtarı B DBAADAEDCCBEEBECDCEBDBECBDCEEB

TYT Matematik BEB AE  aDCA   d b aDB   D  E 

Cevap Anahtarı B BEBEAEEBCDCACAECDEBEDBABADBDEC

TYT Fen ab  DdEc  CE    A             

Cevap Anahtarı B BCEDDAEDCCCEBAABABBEADEEDBEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 11 43

Türkçe 30 13 11 43

Paragrafta Anlam 4 2 2 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Makale 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Fıkra “Köşe Yazısı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 12 5 40

Tarih-1 10 6 3 60

Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 2 1 67
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
Kırım Savaşı 1 0 1 0
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 1 0
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 1 40

Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100
Makedonya Sorunu 1 1 0 100
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye’de Madenler 1 0 0 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 1 0 100
Türkiye’de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50
Dünya ve Ahiret 2 0 0 0
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 1 20

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 0 1 0
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 1 0 50
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 12 4 40

Matematik-1 30 12 4 40

Trigonometri 4 3 0 75
Fonksiyonlar 3 1 0 33
Analitik Geometri 5 1 0 20
Analitik Geometr 1 0 0 0
Parabol 10 4 3 40
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 3 1 43

TYT Fen 30 5 4 17

Fizik 10 2 4 20

İtme-Momentum 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Vektörler 1 1 0 100
Nevton’un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 3 0 30

Modern Atom Teorisi 2 2 0 100
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 0 0
Gazlar 2 1 0 50

Biyoloji 10 0 0 0

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Duyu Organları “Deri" 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
İskelet Sistemi 1 0 0 0
Destek Hareket Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT TAŞ 180 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,533 222,630 6 22 22 431 453

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 14 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 14 9,50 32 10,62 12,34 11,12

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 3,15 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 2,98 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 0,71 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 -0,25 -5 0,23 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 5 11 2,25 8 7,08 7,98 6,79

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 4,68 4,60 8,69

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 -0,32 -0,01 1,90

Kimya 10 4 3 3,25 33 0,96 0,76 2,32

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 2,80 3,27 2,93

TYT Fen 30 13 11 10,25 34 3,45 4,02 7,14

Toplam: 120 37 42 26,50 22 24,55 27,22 30,40

TYT Türkçe CDeEdBcccbeCe D EDA AeeCbabADa

Cevap Anahtarı B CDCEEBAEADBCADDAEDACABBCCDDADE

TYT Sosyal  aA  Ac e c E  dDeE eebe     d

Cevap Anahtarı B DBAADAEDCCBEEBECDCEBDBECBDCEEB

TYT Matematik  EB bEE       a   BEb     d ab

Cevap Anahtarı B BEBEAEEBCDCACAECDEBEDBABADBDEC

TYT Fen dba cbaD  CEdd BcB  AcEEDBEDeC

Cevap Anahtarı B BCEDDAEDCCCEBAABABBEADEEDBEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 14 43

Türkçe 30 13 14 43

Paragrafta Anlam 4 1 2 25
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Makale 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Fıkra “Köşe Yazısı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 5 11 17

Tarih-1 10 2 3 20

Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 0 0
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
Kırım Savaşı 1 0 1 0
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 0 0
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 1 0
Makedonya Sorunu 1 0 0 0
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye’de Madenler 1 0 0 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 0 2 0
Dünya ve Ahiret 2 0 2 0
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 0

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 0 1 0
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 6 6 20

Matematik-1 30 6 6 20

Trigonometri 4 1 1 25
Fonksiyonlar 3 2 0 67
Analitik Geometri 5 1 1 20
Analitik Geometr 1 1 0 100
Parabol 10 0 0 0
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 1 4 14

TYT Fen 30 13 11 43

Fizik 10 1 6 10

İtme-Momentum 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Vektörler 1 0 1 0
Nevton’un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 1 0
Enerji 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 4 3 40

Modern Atom Teorisi 2 2 0 100
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 1 1 33
Gazlar 2 1 1 50

Biyoloji 10 8 2 80

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Duyu Organları “Deri" 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ÇAMKESEN 170 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,943 222,630 13 33 33 492 559

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 14 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 19 6,25 21 10,62 12,34 11,12

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 3,15 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 2,98 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,71 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 1,25 25 0,23 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 9 15 5,25 18 7,08 7,98 6,79

Matematik-1 30 5 14 1,50 5 4,68 4,60 8,69

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 -0,32 -0,01 1,90

Kimya 10 2 5 0,75 8 0,96 0,76 2,32

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 2,80 3,27 2,93

TYT Fen 30 9 16 5,00 17 3,45 4,02 7,14

Toplam: 120 34 64 18,00 15 24,55 27,22 30,40

TYT Türkçe dBEaaDbAeDAbDceeCceDbabdAdAbbb

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal DAaecadeebcBED      cDadCdaEBc

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDEBCCDEBE

TYT Matematik bEcad  Ea  ac e e d ADd b E ae

Cevap Anahtarı A AEEBBEBECAECDECDCAABADBEDBECDB

TYT Fen eedacb  Ca b eadBcA cADEbCdEeB

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDCCECABBEBAABEADEDCCEDB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 19 37

Türkçe 30 11 19 37

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 0 4 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67
Sohbet 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Makale 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra “Köşe Yazısı 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 9 15 30

Tarih-1 10 2 8 20

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 1 0
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 1 0
Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 0 3 0
Kırım Savaşı 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 1 30

Makedonya Sorunu 1 0 1 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 0 0 0
Türkiye’de Madenler 1 0 0 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’de Sanayi 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 1 1 50
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 40

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 0 2 0
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 2 0 100
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 14 17

Matematik-1 30 5 14 17

Trigonometri 4 1 3 25
Analitik Geometr 1 0 1 0
Fonksiyonlar 3 1 1 33
Analitik Geometri 5 1 1 20
Parabol 10 1 5 10
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 1 3 14

TYT Fen 30 9 16 30

Fizik 10 1 7 10

Vektörler 1 0 1 0
Nevton’un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0
İtme-Momentum 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Sığaçlar 1 0 1 0

Kimya 10 2 5 20

Modern Atom Teorisi 2 0 1 0
Gazlar 2 0 1 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 1 2 33
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 1 1 33

Biyoloji 10 6 4 60

Sinir Sistemi 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Duyu Organları “Deri" 1 1 0 100
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL KILILI 212 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,908 222,630 7 23 23 433 455

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 14 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 14 11,50 38 10,62 12,34 11,12

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,15 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 2,98 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,71 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 1,25 25 0,23 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 12 9 9,75 33 7,08 7,98 6,79

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 4,68 4,60 8,69

Fizik 10 0 7 -1,75 -18 -0,32 -0,01 1,90

Kimya 10 2 5 0,75 8 0,96 0,76 2,32

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 2,80 3,27 2,93

TYT Fen 30 5 15 1,25 4 3,45 4,02 7,14

Toplam: 120 37 46 25,50 21 24,55 27,22 30,40

TYT Türkçe CDeEdBAccDeCeDDddDA AeeCbbbADa

Cevap Anahtarı B CDCEEBAEADBCADDAEDACABBCCDDADE

TYT Sosyal DBAADAcDddBE        eaE eaCEbd

Cevap Anahtarı B DBAADAEDCCBEEBECDCEBDBECBDCEEB

TYT Matematik  EBEbEE       a  beb      d ab

Cevap Anahtarı B BEBEAEEBCDCACAECDEBEDBABADBDEC

TYT Fen dba cba d  E cedd Bcb EE B  eb

Cevap Anahtarı B BCEDDAEDCCCEBAABABBEADEEDBEDCC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 14 50

Türkçe 30 15 14 50

Paragrafta Anlam 4 2 2 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Makale 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Fıkra “Köşe Yazısı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 9 40

Tarih-1 10 7 3 70

Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 2 1 67
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
Kırım Savaşı 1 0 1 0
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 0 20

Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100
Makedonya Sorunu 1 1 0 100
Türkiye Ekonomisi 1 0 0 0
Türkiye’de Madenler 1 0 0 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 1 1 50
Dünya ve Ahiret 2 0 1 0
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 40

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 1 1 50
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 1 1 50
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 8 17

Matematik-1 30 5 8 17

Trigonometri 4 1 1 25
Fonksiyonlar 3 1 1 33
Analitik Geometri 5 2 1 40
Analitik Geometr 1 1 0 100
Parabol 10 0 1 0
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 0 4 0

TYT Fen 30 5 15 17

Fizik 10 0 7 0

İtme-Momentum 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Vektörler 1 0 1 0
Nevton’un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 2 5 20

Modern Atom Teorisi 2 1 0 50
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 1 1 33
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 3 0
Gazlar 2 0 1 0

Biyoloji 10 3 3 30

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Duyu Organları “Deri" 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
İskelet Sistemi 1 0 0 0
Destek Hareket Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KENAN YILDIZ 123 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,323 222,630 14 36 36 510 599

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 14 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 4,68 4,60 8,69

Fizik 10 2 5 0,75 8 -0,32 -0,01 1,90

Kimya 10 2 4 1,00 10 0,96 0,76 2,32

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 2,80 3,27 2,93

TYT Fen 30 10 13 6,75 23 3,45 4,02 7,14

Toplam: 120 14 21 8,75 7 24,55 27,22 30,40

TYT Matematik bEE  Ee   a         c  Eb ad d

Cevap Anahtarı A AEEBBEBECAECDECDCAABADBEDBECDB

TYT Fen eA Ddbac  ECda  dd  EAcEDeeEDc

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDCCECABBEBAABEADEDCCEDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Matematik 30 4 8 13

Matematik-1 30 4 8 13

Trigonometri 4 1 1 25
Analitik Geometr 1 1 0 100
Fonksiyonlar 3 1 1 33
Analitik Geometri 5 0 2 0
Parabol 10 0 0 0
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 1 4 14

TYT Fen 30 10 13 33

Fizik 10 2 5 20

Vektörler 1 0 1 0
Nevton’un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Yeryüzünde Hareket 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100
İtme-Momentum 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0

Kimya 10 2 4 20

Modern Atom Teorisi 2 2 0 100
Gazlar 2 0 2 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 1 0

Biyoloji 10 6 4 60

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Duyu Organları “Deri" 1 0 1 0
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET TOY 129 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,785 222,630 11 29 29 463 498

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 14 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 6 10,50 35 10,62 12,34 11,12

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 3,15 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,98 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 0,71 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,23 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 1 2 0,50 2 7,08 7,98 6,79

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 4,68 4,60 8,69

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 -0,32 -0,01 1,90

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,96 0,76 2,32

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 2,80 3,27 2,93

TYT Fen 30 2 7 0,25 1 3,45 4,02 7,14

Toplam: 120 22 20 17,00 14 24,55 27,22 30,40

TYT Türkçe dBEaCDEADcAEDA eCc a          

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal      B              ee        

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDEBCCDEBE

TYT Matematik      EB a   b  a  bB   EbBEC  

Cevap Anahtarı A AEEBBEBECAECDECDCAABADBEDBECDB

TYT Fen be  da    be        E c      B

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDCCECABBEBAABEADEDCCEDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 6 40

Türkçe 30 12 6 40

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 0 0
Roman 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 3 1 0 33
Sohbet 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Fıkra “Köşe Yazısı 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 1 2 3

Tarih-1 10 1 0 10

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 0 0
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 0 0 0
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 0 0
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 0 0
Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 1 0 33
Kırım Savaşı 1 0 0 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Makedonya Sorunu 1 0 0 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 0 0
Türkiye Ekonomisi 1 0 0 0
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 0 0 0
Türkiye’de Madenler 1 0 0 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’de Sanayi 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

Dünya ve Ahiret 2 0 1 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 0 1 0
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 0 0 0
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 7 5 23

Matematik-1 30 7 5 23

Trigonometri 4 0 0 0
Analitik Geometr 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 1 0 33
Analitik Geometri 5 1 1 20
Parabol 10 1 3 10
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 4 1 57

TYT Fen 30 2 7 7

Fizik 10 0 4 0

Vektörler 1 0 1 0
Nevton’un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
İtme-Momentum 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Modern Atom Teorisi 2 0 2 0
Gazlar 2 0 0 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 0 0

Biyoloji 10 2 1 20

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Duyu Organları “Deri" 1 0 1 0
İskelet Sistemi 1 0 0 0
Destek Hareket Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
METE YEDİPINAR 142 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,553 222,630 10 27 27 450 481

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 14 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 10,62 12,34 11,12

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 3,15 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,98 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,71 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,23 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 1 6 -0,50 -2 7,08 7,98 6,79

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 4,68 4,60 8,69

Fizik 10 0 6 -1,50 -15 -0,32 -0,01 1,90

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,96 0,76 2,32

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 2,80 3,27 2,93

TYT Fen 30 4 10 1,50 5 3,45 4,02 7,14

Toplam: 120 25 25 18,75 16 24,55 27,22 30,40

TYT Türkçe bDCEEBAbAD C DD bDA AedCb  eD 

Cevap Anahtarı B CDCEEBAEADBCADDAEDACABBCCDDADE

TYT Sosyal eaAcab e                      

Cevap Anahtarı B DBAADAEDCCBEEBECDCEBDBECBDCEEB

TYT Matematik c     E         D Ba        E 

Cevap Anahtarı B BEBEAEEBCDCACAECDEBEDBABADBDEC

TYT Fen d b  edca ba e  A   c E D E   

Cevap Anahtarı B BCEDDAEDCCCEBAABABBEADEEDBEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 7 53

Türkçe 30 16 7 53

Paragrafta Anlam 4 2 2 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Makale 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Fıkra “Köşe Yazısı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 1 6 3

Tarih-1 10 1 6 10

Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 0 2 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 1 0
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 0 1 0
Kırım Savaşı 1 0 0 0
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 1 0
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 0 0
Makedonya Sorunu 1 0 0 0
Türkiye Ekonomisi 1 0 0 0
Türkiye’de Madenler 1 0 0 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
Dünya ve Ahiret 2 0 0 0
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 0 0 0
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 4 2 13

Matematik-1 30 4 2 13

Trigonometri 4 0 1 0
Fonksiyonlar 3 1 0 33
Analitik Geometri 5 0 0 0
Analitik Geometr 1 1 0 100
Parabol 10 1 0 10
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 1 1 14

TYT Fen 30 4 10 13

Fizik 10 0 6 0

İtme-Momentum 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Vektörler 1 0 0 0
Nevton’un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Modern Atom Teorisi 2 0 2 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 1 0
Gazlar 2 1 0 50

Biyoloji 10 3 1 30

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Duyu Organları “Deri" 1 0 0 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 0 0 0
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA OKUMUŞ 192 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,740 222,630 5 19 19 427 446

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 14 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 8 10,00 33 10,62 12,34 11,12

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 3,15 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 5 0 5,00 50 2,98 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,71 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 0,23 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 12 5 10,75 36 7,08 7,98 6,79

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 4,68 4,60 8,69

Fizik 10 1 0 1,00 10 -0,32 -0,01 1,90

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 0,96 0,76 2,32

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 2,80 3,27 2,93

TYT Fen 30 4 8 2,00 7 3,45 4,02 7,14

Toplam: 120 34 27 27,25 23 24,55 27,22 30,40

TYT Türkçe CDeEdcAbcD CeDc  DA A  C a A  

Cevap Anahtarı B CDCEEBAEADBCADDAEDACABBCCDDADE

TYT Sosyal DB AaAc b B E   DCE eBEd   E  

Cevap Anahtarı B DBAADAEDCCBEEBECDCEBDBECBDCEEB

TYT Matematik  EaE E aa         aE    dD aE 

Cevap Anahtarı B BEBEAEEBCDCACAECDEBEDBABADBDEC

TYT Fen   E       eEedd c    cE   E ed

Cevap Anahtarı B BCEDDAEDCCCEBAABABBEADEEDBEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 8 40

Türkçe 30 12 8 40

Paragrafta Anlam 4 2 2 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Makale 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Fıkra “Köşe Yazısı 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 12 5 40

Tarih-1 10 4 3 40

Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 2 0 67
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 0 0
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 1 0
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
Kırım Savaşı 1 0 1 0
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 0 0
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 0 50

Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100
Makedonya Sorunu 1 0 0 0
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye’de Madenler 1 0 0 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 1 1 50
Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 20

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 1 0 50
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 6 6 20

Matematik-1 30 6 6 20

Trigonometri 4 1 1 25
Fonksiyonlar 3 1 2 33
Analitik Geometri 5 1 1 20
Analitik Geometr 1 0 0 0
Parabol 10 1 1 10
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 2 1 29

TYT Fen 30 4 8 13

Fizik 10 1 0 10

İtme-Momentum 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Vektörler 1 0 0 0
Nevton’un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 1 5 10

Modern Atom Teorisi 2 1 1 50
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 2 0
Gazlar 2 0 1 0

Biyoloji 10 2 3 20

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Duyu Organları “Deri" 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖKKEŞ KÜMPERLİ 171 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,870 222,630 12 30 30 472 509

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 14 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 14 5,50 18 10,62 12,34 11,12

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,15 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 7 0 7,00 70 2,98 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 0,71 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 2 -0,50 -10 0,23 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 14 6 12,50 42 7,08 7,98 6,79

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 4,68 4,60 8,69

Fizik 10 0 8 -2,00 -20 -0,32 -0,01 1,90

Kimya 10 2 5 0,75 8 0,96 0,76 2,32

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 2,80 3,27 2,93

TYT Fen 30 5 19 0,25 1 3,45 4,02 7,14

Toplam: 120 34 46 22,50 19 24,55 27,22 30,40

TYT Türkçe cBEaaDadacebDcb b    eCeA ADA 

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal DbDe BcAA  BEDC EC E eE Ce c  

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDEBCCDEBE

TYT Matematik bEd  EBE      e       eb BEd d

Cevap Anahtarı A AEEBBEBECAECDECDCAABADBEDBECDB

TYT Fen cba dba bdE d Bc cedEAcE ebded

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDCCECABBEBAABEADEDCCEDB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 14 30

Türkçe 30 9 14 30

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 0 4 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 1 0
Roman 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra “Köşe Yazısı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 14 6 47

Tarih-1 10 5 3 50

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 0 1 0
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 1 0
Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 2 0 67
Kırım Savaşı 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 0 70

Makedonya Sorunu 1 0 0 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Türkiye’de Madenler 1 0 0 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 1 0 100
Türkiye’de Sanayi 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Dünya ve Ahiret 2 1 0 50
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 1 1 50
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 2 0

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 0 1 0
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 0 1 0
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 6 7 20

Matematik-1 30 6 7 20

Trigonometri 4 1 1 25
Analitik Geometr 1 0 1 0
Fonksiyonlar 3 1 1 33
Analitik Geometri 5 2 0 40
Parabol 10 0 1 0
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 2 3 29

TYT Fen 30 5 19 17

Fizik 10 0 8 0

Vektörler 1 0 1 0
Nevton’un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0
İtme-Momentum 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0

Kimya 10 2 5 20

Modern Atom Teorisi 2 1 0 50
Gazlar 2 0 1 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 1 1 33
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 3 0

Biyoloji 10 3 6 30

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Duyu Organları “Deri" 1 0 1 0
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ESAT BAĞCI 131 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,753 222,630 2 7 7 334 341

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 14 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 14 9,50 32 10,62 12,34 11,12

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,15 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 6 0 6,00 60 2,98 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,71 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 1,75 35 0,23 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 16 5 14,75 49 7,08 7,98 6,79

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 4,68 4,60 8,69

Fizik 10 2 8 0,00 0 -0,32 -0,01 1,90

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 0,96 0,76 2,32

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 2,80 3,27 2,93

TYT Fen 30 7 15 3,25 11 3,45 4,02 7,14

Toplam: 120 45 36 36,00 30 24,55 27,22 30,40

TYT Türkçe dBEbCDbADDebDcDBCd aceC d Aaed

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal DAe DBcAACEBE    CBE eE eC E b

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDEBCCDEBE

TYT Matematik AE  BEB       aD A      DaE   

Cevap Anahtarı A AEEBBEBECAECDECDCAABADBEDBECDB

TYT Fen DdEcabdcebade       E bEDeddDB

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDCCECABBEBAABEADEDCCEDB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 14 43

Türkçe 30 13 14 43

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 2 2 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67
Sohbet 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Makale 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra “Köşe Yazısı 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 16 5 53

Tarih-1 10 7 2 70

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 1 0
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 0 0
Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 3 0 100
Kırım Savaşı 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 0 60

Makedonya Sorunu 1 1 0 100
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 0 0 0
Türkiye’de Madenler 1 0 0 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’de Sanayi 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Dünya ve Ahiret 2 0 1 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 1 1 50
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 40

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 1 0 50
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 1 0 50
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 9 2 30

Matematik-1 30 9 2 30

Trigonometri 4 3 0 75
Analitik Geometr 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 1 0 33
Analitik Geometri 5 1 0 20
Parabol 10 2 1 20
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 2 1 29

TYT Fen 30 7 15 23

Fizik 10 2 8 20

Vektörler 1 1 0 100
Nevton’un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0
İtme-Momentum 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0

Kimya 10 0 3 0

Modern Atom Teorisi 2 0 2 0
Gazlar 2 0 1 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 0 0

Biyoloji 10 5 4 50

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Duyu Organları “Deri" 1 0 1 0
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA AÇIKGÖZ 144 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,688 222,630 8 25 25 435 457

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 14 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 14 9,50 32 10,62 12,34 11,12

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 3,15 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 2,98 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,71 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,23 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 8 3 7,25 24 7,08 7,98 6,79

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 4,68 4,60 8,69

Fizik 10 2 4 1,00 10 -0,32 -0,01 1,90

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,96 0,76 2,32

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 2,80 3,27 2,93

TYT Fen 30 4 9 1,75 6 3,45 4,02 7,14

Toplam: 120 31 28 24,00 20 24,55 27,22 30,40

TYT Türkçe daEdaDbcDcAbDAD CdbDbBe AdADe 

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal DA   BccA d  DC E  E          

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDEBCCDEBE

TYT Matematik   E cE         D  A    E  E e 

Cevap Anahtarı A AEEBBEBECAECDECDCAABADBEDBECDB

TYT Fen acabB E    ec          E eC ec

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDCCECABBEBAABEADEDCCEDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 14 43

Türkçe 30 13 14 43

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 1 3 25
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67
Sohbet 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Makale 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra “Köşe Yazısı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 8 3 27

Tarih-1 10 4 2 40

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 0 0
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 0 0
Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 2 0 67
Kırım Savaşı 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 1 40

Makedonya Sorunu 1 0 1 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 0 0
Türkiye Ekonomisi 1 0 0 0
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Türkiye’de Madenler 1 0 0 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 1 0 100
Türkiye’de Sanayi 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Dünya ve Ahiret 2 0 0 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 0 0 0
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 6 2 20

Matematik-1 30 6 2 20

Trigonometri 4 0 1 0
Analitik Geometr 1 1 0 100
Fonksiyonlar 3 1 0 33
Analitik Geometri 5 0 0 0
Parabol 10 2 0 20
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 2 1 29

TYT Fen 30 4 9 13

Fizik 10 2 4 20

Vektörler 1 0 1 0
Nevton’un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0
İtme-Momentum 1 1 0 100
Denge 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Modern Atom Teorisi 2 0 1 0
Gazlar 2 0 1 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 0 0

Biyoloji 10 2 3 20

Sinir Sistemi 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Duyu Organları “Deri" 1 0 0 0
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TURGAY ERGÜVEN 155 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,878 222,630 4 16 16 395 410

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 14 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 4 12,00 40 10,62 12,34 11,12

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,15 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 2,98 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 0,71 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,23 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 8 8 6,00 20 7,08 7,98 6,79

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 4,68 4,60 8,69

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 -0,32 -0,01 1,90

Kimya 10 4 1 3,75 38 0,96 0,76 2,32

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 2,80 3,27 2,93

TYT Fen 30 7 7 5,25 18 3,45 4,02 7,14

Toplam: 120 35 23 29,25 24 24,55 27,22 30,40

TYT Türkçe CDCEcBdEc    DDe DA A  C   A  

Cevap Anahtarı B CDCEEBAEADBCADDAEDACABBCCDDADE

TYT Sosyal eBAbDAcDe Bc  ce  E a   B     

Cevap Anahtarı B DBAADAEDCCBEEBECDCEBDBECBDCEEB

TYT Matematik  EB         a   b  EbBbB    EC

Cevap Anahtarı B BEBEAEEBCDCACAECDEBEDBABADBDEC

TYT Fen da  b     CE A Bc   ecE  BEb  

Cevap Anahtarı B BCEDDAEDCCCEBAABABBEADEEDBEDCC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 4 43

Türkçe 30 13 4 43

Paragrafta Anlam 4 4 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 3 2 0 67
Sohbet 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Makale 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Fıkra “Köşe Yazısı 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 8 8 27

Tarih-1 10 5 4 50

Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 1 1 33
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
Kırım Savaşı 1 0 1 0
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 3 20

Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100
Makedonya Sorunu 1 0 1 0
Türkiye Ekonomisi 1 0 0 0
Türkiye’de Madenler 1 0 0 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye’de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 0 1 0
Dünya ve Ahiret 2 0 0 0
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 0 0 0
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 7 4 23

Matematik-1 30 7 4 23

Trigonometri 4 0 0 0
Fonksiyonlar 3 1 0 33
Analitik Geometri 5 1 1 20
Analitik Geometr 1 0 0 0
Parabol 10 1 2 10
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 4 1 57

TYT Fen 30 7 7 23

Fizik 10 0 3 0

İtme-Momentum 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Vektörler 1 0 1 0
Nevton’un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 4 1 40

Modern Atom Teorisi 2 2 0 100
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 2 0 67
Gazlar 2 0 1 0

Biyoloji 10 3 3 30

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Duyu Organları “Deri" 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAŞAR TURAN AKI 175 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,523 222,630 3 13 13 385 398

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 14 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 11 15,25 51 10,62 12,34 11,12

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,15 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 2,98 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,71 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 4 -1,00 -20 0,23 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 12 17 7,75 26 7,08 7,98 6,79

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 4,68 4,60 8,69

Fizik 10 1 4 0,00 0 -0,32 -0,01 1,90

Kimya 10 2 2 1,50 15 0,96 0,76 2,32

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 2,80 3,27 2,93

TYT Fen 30 7 11 4,25 14 3,45 4,02 7,14

Toplam: 120 42 46 30,50 25 24,55 27,22 30,40

TYT Türkçe dBEaCDEADDAEDA eCeCabebBAdADea

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal abDeDBcAAdEdEDeeceaEBeaBCd cdc

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDEBCCDEBE

TYT Matematik       B a   b  a  bB   EbBEee 

Cevap Anahtarı A AEEBBEBECAECDECDCAABADBEDBECDB

TYT Fen b  Ddb c  ECca      EAcEbeC bc

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDCCECABBEBAABEADEDCCEDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 11 60

Türkçe 30 18 11 60

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 0 0
Roman 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67
Sohbet 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Makale 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra “Köşe Yazısı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 17 40

Tarih-1 10 5 5 50

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 1 0
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 0 1 0
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 1 0
Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 2 1 67
Kırım Savaşı 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Makedonya Sorunu 1 1 0 100
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 1 0
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 0 1 0
Türkiye’de Madenler 1 0 1 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye’de Sanayi 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 0 2 0
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 4 0

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 0 1 0
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 0 2 0
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 7 17

Matematik-1 30 5 7 17

Trigonometri 4 0 0 0
Analitik Geometr 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Analitik Geometri 5 1 1 20
Parabol 10 1 3 10
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 3 3 43

TYT Fen 30 7 11 23

Fizik 10 1 4 10

Vektörler 1 0 1 0
Nevton’un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100
İtme-Momentum 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0

Kimya 10 2 2 20

Modern Atom Teorisi 2 2 0 100
Gazlar 2 0 2 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 0 0

Biyoloji 10 4 5 40

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Duyu Organları “Deri" 1 0 1 0
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NUR YAKICI 174 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,563 222,630 12 31 31 485 540

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 13 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 15 9,25 31 11,90 12,34 11,12

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,62 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 2,17 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,29 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 5 -1,25 -25 0,52 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 9 14 5,50 18 5,60 7,98 6,79

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 4,71 4,60 8,69

Fizik 10 2 6 0,50 5 0,40 -0,01 1,90

Kimya 10 2 5 0,75 8 0,69 0,76 2,32

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,71 3,27 2,93

TYT Fen 30 9 16 5,00 17 4,81 4,02 7,14

Toplam: 120 33 53 19,75 16 27,02 27,22 30,40

TYT Türkçe dBdCCabcbDAbDADeCc abBeeA AcAd

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal DADeDdbdeCcBE       aeEeCeccdd

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDEBCCDEBE

TYT Matematik   E     a a       c   Bab b ca

Cevap Anahtarı A AEEBBEBECAECDECDCAABADBEDBECDB

TYT Fen b bcd EDbaEece  deA EAcbeCdEDd

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDCCECABBEBAABEADEDCCEDB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 15 43

Türkçe 30 13 15 43

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 4 2 2 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67
Sohbet 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Makale 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra “Köşe Yazısı 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 9 14 30

Tarih-1 10 5 5 50

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 1 0
Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 1 2 33
Kırım Savaşı 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 1 20

Makedonya Sorunu 1 0 1 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 0 0 0
Türkiye’de Madenler 1 0 0 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’de Sanayi 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 1 1 50
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 5 0

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 0 2 0
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 0 2 0
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 8 7

Matematik-1 30 2 8 7

Trigonometri 4 0 0 0
Analitik Geometr 1 1 0 100
Fonksiyonlar 3 1 0 33
Analitik Geometri 5 0 2 0
Parabol 10 0 1 0
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 0 5 0

TYT Fen 30 9 16 30

Fizik 10 2 6 20

Vektörler 1 0 1 0
Nevton’un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0
İtme-Momentum 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0

Kimya 10 2 5 20

Modern Atom Teorisi 2 1 1 50
Gazlar 2 0 2 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 1 1 33

Biyoloji 10 5 5 50

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Duyu Organları “Deri" 1 0 1 0
İskelet Sistemi 1 0 1 0
Destek Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARSU 219 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,143 222,630 6 15 15 387 401

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 13 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 14 9,50 32 11,90 12,34 11,12

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 2,62 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 2,17 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,29 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 3 -0,75 -15 0,52 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 10 12 7,00 23 5,60 7,98 6,79

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 4,71 4,60 8,69

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 0,40 -0,01 1,90

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,69 0,76 2,32

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,71 3,27 2,93

TYT Fen 30 5 5 3,75 13 4,81 4,02 7,14

Toplam: 120 37 33 28,75 24 27,02 27,22 30,40

TYT Türkçe cBEaaDbcDcAbDA  CdbDbaCeAdAD d

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal a e DBdeACc EDC EaaE eE eb cd 

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDEBCCDEBE

TYT Matematik   E cE      D  D  A A BE  E e 

Cevap Anahtarı A AEEBBEBECAECDECDCAABADBEDBECDB

TYT Fen     d    aE         E cE edE B

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDCCECABBEBAABEADEDCCEDB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 14 43

Türkçe 30 13 14 43

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 1 3 25
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Makale 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra “Köşe Yazısı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 10 12 33

Tarih-1 10 4 4 40

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 1 0
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 0 0 0
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 1 0
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 0 0
Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 3 0 100
Kırım Savaşı 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 3 50

Makedonya Sorunu 1 0 1 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 0 0
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Türkiye’de Madenler 1 0 0 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 1 0 100
Türkiye’de Sanayi 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Dünya ve Ahiret 2 0 1 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 1 1 50
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 3 0

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 0 1 0
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 0 2 0
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 9 2 30

Matematik-1 30 9 2 30

Trigonometri 4 0 1 0
Analitik Geometr 1 1 0 100
Fonksiyonlar 3 3 0 100
Analitik Geometri 5 0 0 0
Parabol 10 3 0 30
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 2 1 29

TYT Fen 30 5 5 17

Fizik 10 0 2 0

Vektörler 1 0 0 0
Nevton’un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
İtme-Momentum 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 1 0

Kimya 10 1 0 10

Modern Atom Teorisi 2 1 0 50
Gazlar 2 0 0 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 0 0

Biyoloji 10 4 3 40

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Duyu Organları “Deri" 1 0 1 0
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENNET KAPLAN 159 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,955 222,630 13 35 35 498 569

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 13 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 15 8,25 28 11,90 12,34 11,12

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 2,62 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 2,17 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,29 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 1,50 30 0,52 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 9 19 4,25 14 5,60 7,98 6,79

Matematik-1 30 3 10 0,50 2 4,71 4,60 8,69

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 0,40 -0,01 1,90

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 0,69 0,76 2,32

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 3,71 3,27 2,93

TYT Fen 30 4 17 -0,25 -1 4,81 4,02 7,14

Toplam: 120 28 61 12,75 11 27,02 27,22 30,40

TYT Türkçe dBEdeDcAceecDcbedc D BCeA ADAb

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal ebeecaceeC BEeCBcCBcaeaeeC ddE

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDEBCCDEBE

TYT Matematik c a   Bb     a a      BEb abaa

Cevap Anahtarı A AEEBBEBECAECDECDCAABADBEDBECDB

TYT Fen ecbbdaE  abece      d cEeedEDe

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDCCECABBEBAABEADEDCCEDB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 15 40

Türkçe 30 12 15 40

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 0 4 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67
Sohbet 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra “Köşe Yazısı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 9 19 30

Tarih-1 10 1 9 10

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 1 0
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 0 1 0
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 1 0
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 1 0
Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 1 2 33
Kırım Savaşı 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 3 60

Makedonya Sorunu 1 0 0 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Türkiye’de Madenler 1 1 0 100
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye’de Sanayi 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Dünya ve Ahiret 2 0 2 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 0 2 0
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 40

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 1 0 50
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 0 2 0
15. yy -17. yy Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 10 10

Matematik-1 30 3 10 10

Trigonometri 4 0 1 0
Analitik Geometr 1 0 1 0
Fonksiyonlar 3 1 0 33
Analitik Geometri 5 1 1 20
Parabol 10 0 2 0
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 1 5 14

TYT Fen 30 4 17 13

Fizik 10 1 7 10

Vektörler 1 0 1 0
Nevton’un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0
İtme-Momentum 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 1 0

Kimya 10 0 4 0

Modern Atom Teorisi 2 0 2 0
Gazlar 2 0 2 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Sinir Sistemi 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Duyu Organları “Deri" 1 0 1 0
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR AÇIKGÖZ 218 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,018 222,630 9 21 21 429 450

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 13 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 13 9,75 33 11,90 12,34 11,12

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 2,62 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,17 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,29 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,52 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 2 4 1,00 3 5,60 7,98 6,79

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 4,71 4,60 8,69

Fizik 10 2 1 1,75 18 0,40 -0,01 1,90

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 0,69 0,76 2,32

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,71 3,27 2,93

TYT Fen 30 7 9 4,75 16 4,81 4,02 7,14

Toplam: 120 31 33 22,75 19 27,02 27,22 30,40

TYT Türkçe dBECbDEdcD bDAbedcC cdCBA Ab a

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal  Ae   c             eeE       

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDEBCCDEBE

TYT Matematik  EE  EBE c Ca  bd   A cdcBE   

Cevap Anahtarı A AEEBBEBECAECDECDCAABADBEDBECDB

TYT Fen c E   E   Eec  bd c EdDEb C  e

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDCCECABBEBAABEADEDCCEDB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 13 43

Türkçe 30 13 13 43

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 2 2 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67
Sohbet 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Makale 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra “Köşe Yazısı 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 2 4 7

Tarih-1 10 1 2 10

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 0 0
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 1 0
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 0 0
Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 0 0 0
Kırım Savaşı 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Makedonya Sorunu 1 0 0 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 0 0
Türkiye Ekonomisi 1 0 0 0
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 0 0 0
Türkiye’de Madenler 1 0 0 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’de Sanayi 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Dünya ve Ahiret 2 0 1 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 1 1 50
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 0 0 0
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 9 7 30

Matematik-1 30 9 7 30

Trigonometri 4 1 0 25
Analitik Geometr 1 1 0 100
Fonksiyonlar 3 2 1 67
Analitik Geometri 5 2 1 40
Parabol 10 1 3 10
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 2 2 29

TYT Fen 30 7 9 23

Fizik 10 2 1 20

Vektörler 1 0 1 0
Nevton’un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Yeryüzünde Hareket 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0
İtme-Momentum 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0

Kimya 10 1 5 10

Modern Atom Teorisi 2 1 1 50
Gazlar 2 0 1 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 2 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 1 0

Biyoloji 10 4 3 40

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 0 1 0
Duyu Organları “Deri" 1 1 0 100
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM İŞAL 195 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,200 222,630 3 9 9 354 364

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 13 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 6 11,50 38 11,90 12,34 11,12

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 2,62 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,17 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 0,29 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,52 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 1 2 0,50 2 5,60 7,98 6,79

Matematik-1 30 11 12 8,00 27 4,71 4,60 8,69

Fizik 10 3 3 2,25 23 0,40 -0,01 1,90

Kimya 10 2 2 1,50 15 0,69 0,76 2,32

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 3,71 3,27 2,93

TYT Fen 30 14 6 12,50 42 4,81 4,02 7,14

Toplam: 120 39 26 32,50 27 27,02 27,22 30,40

TYT Türkçe  a EdBd AD C DD bDA Aa Ce  AD 

Cevap Anahtarı B CDCEEBAEADBCADDAEDACABBCCDDADE

TYT Sosyal  Bb                 e         

Cevap Anahtarı B DBAADAEDCCBEEBECDCEBDBECBDCEEB

TYT Matematik  E bcEEdCDC d caa BEbBdBcbd E 

Cevap Anahtarı B BEBEAEEBCDCACAECDEBEDBABADBDEC

TYT Fen BaE bdE   Cde    B  ADEEDBEDeC

Cevap Anahtarı B BCEDDAEDCCCEBAABABBEADEEDBEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 6 43

Türkçe 30 13 6 43

Paragrafta Anlam 4 1 0 25
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Makale 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Fıkra “Köşe Yazısı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 1 2 3

Tarih-1 10 1 1 10

Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 1 0 33
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 1 0
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 0 0
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 0 0 0
Kırım Savaşı 1 0 0 0
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 0 0
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 0 0
Makedonya Sorunu 1 0 0 0
Türkiye Ekonomisi 1 0 0 0
Türkiye’de Madenler 1 0 0 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 0 1 0
Dünya ve Ahiret 2 0 0 0
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 0 0 0
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 11 12 37

Matematik-1 30 11 12 37

Trigonometri 4 1 2 25
Fonksiyonlar 3 2 1 67
Analitik Geometri 5 0 3 0
Analitik Geometr 1 1 0 100
Parabol 10 4 4 40
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 3 2 43

TYT Fen 30 14 6 47

Fizik 10 3 3 30

İtme-Momentum 1 1 0 100
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Vektörler 1 0 1 0
Nevton’un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 2 2 20

Modern Atom Teorisi 2 1 1 50
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 0 0
Gazlar 2 1 0 50

Biyoloji 10 9 1 90

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Duyu Organları “Deri" 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖNÜL SOLMAZ 211 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,745 222,630 10 24 24 434 456

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 13 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 5 14,75 49 11,90 12,34 11,12

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 2,62 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,17 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,29 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,52 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 4 0 4,00 13 5,60 7,98 6,79

Matematik-1 30 5 10 2,50 8 4,71 4,60 8,69

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 0,40 -0,01 1,90

Kimya 10 3 3 2,25 23 0,69 0,76 2,32

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 3,71 3,27 2,93

TYT Fen 30 6 17 1,75 6 4,81 4,02 7,14

Toplam: 120 31 32 23,00 19 27,02 27,22 30,40

TYT Türkçe CDCEdBAcAD CdD   DA A  C bcAD 

Cevap Anahtarı B CDCEEBAEADBCADDAEDACABBCCDDADE

TYT Sosyal  B AD  D                      

Cevap Anahtarı B DBAADAEDCCBEEBECDCEBDBECBDCEEB

TYT Matematik  dB     eba     a Baeac A BD e

Cevap Anahtarı B BEBEAEEBCDCACAECDEBEDBABADBDEC

TYT Fen dadeDddea CEe  Bc  adcE  eEbed

Cevap Anahtarı B BCEDDAEDCCCEBAABABBEADEEDBEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 5 53

Türkçe 30 16 5 53

Paragrafta Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Makale 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Fıkra “Köşe Yazısı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 4 0 13

Tarih-1 10 4 0 40

Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 2 0 67
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 0 0
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 0 0 0
Kırım Savaşı 1 0 0 0
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 0 0
Makedonya Sorunu 1 0 0 0
Türkiye Ekonomisi 1 0 0 0
Türkiye’de Madenler 1 0 0 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
Dünya ve Ahiret 2 0 0 0
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 0 0 0
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 5 10 17

Matematik-1 30 5 10 17

Trigonometri 4 0 0 0
Fonksiyonlar 3 2 1 67
Analitik Geometri 5 1 0 20
Analitik Geometr 1 0 0 0
Parabol 10 0 5 0
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 2 4 29

TYT Fen 30 6 17 20

Fizik 10 1 8 10

İtme-Momentum 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 1 0
Vektörler 1 1 0 100
Nevton’un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 3 3 30

Modern Atom Teorisi 2 2 0 100
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 2 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 1 0 33
Gazlar 2 0 1 0

Biyoloji 10 2 6 20

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Duyu Organları “Deri" 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLLÜ UMUTLU TS 190 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,823 222,630 8 18 18 426 445

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 13 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 11,90 12,34 11,12

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 2,62 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,17 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 0,29 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 3 0 3,00 60 0,52 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 8 3 7,25 24 5,60 7,98 6,79

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 4,71 4,60 8,69

Fizik 10 2 4 1,00 10 0,40 -0,01 1,90

Kimya 10 1 4 0,00 0 0,69 0,76 2,32

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,71 3,27 2,93

TYT Fen 30 8 12 5,00 17 4,81 4,02 7,14

Toplam: 120 35 30 27,50 23 27,02 27,22 30,40

TYT Türkçe dBdCCcbcDDebDAD C  D eCBA ADcd

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal DbD    dA            eE CC EB 

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDEBCCDEBE

TYT Matematik        E      ab  c  D EbB e  

Cevap Anahtarı A AEEBBEBECAECDECDCAABADBEDBECDB

TYT Fen DdE dac   dbe c    BE DEbeCEec

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDCCECABBEBAABEADEDCCEDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 10 50

Türkçe 30 15 10 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra “Köşe Yazısı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 8 3 27

Tarih-1 10 3 2 30

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 0 1 0
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 0 0
Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 1 0 33
Kırım Savaşı 1 0 0 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Makedonya Sorunu 1 0 0 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 0 0
Türkiye Ekonomisi 1 0 0 0
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 0 0 0
Türkiye’de Madenler 1 0 0 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’de Sanayi 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Dünya ve Ahiret 2 1 0 50
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 1 1 50
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 0 60

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 1 0 50
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 2 0 100
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 4 5 13

Matematik-1 30 4 5 13

Trigonometri 4 0 0 0
Analitik Geometr 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Analitik Geometri 5 1 0 20
Parabol 10 1 3 10
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 2 2 29

TYT Fen 30 8 12 27

Fizik 10 2 4 20

Vektörler 1 1 0 100
Nevton’un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0
İtme-Momentum 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Modern Atom Teorisi 2 0 2 0
Gazlar 2 0 1 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 1 0 33

Biyoloji 10 5 4 50

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Duyu Organları “Deri" 1 1 0 100
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HABİBE DOĞRU 147 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,095 222,630 4 10 10 355 365

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 13 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 11,90 12,34 11,12

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 2,62 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 2,17 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,29 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 0,00 0 0,52 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 12 11 9,25 31 5,60 7,98 6,79

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 4,71 4,60 8,69

Fizik 10 0 5 -1,25 -13 0,40 -0,01 1,90

Kimya 10 1 4 0,00 0 0,69 0,76 2,32

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,71 3,27 2,93

TYT Fen 30 9 11 6,25 21 4,81 4,02 7,14

Toplam: 120 44 39 34,25 29 27,02 27,22 30,40

TYT Türkçe CDCEdBcbAD C Dc EDA AeeCCecAD 

Cevap Anahtarı B CDCEEBAEADBCADDAEDACABBCCDDADE

TYT Sosyal Da ADAcD CBE  EeD   eaEeeaCbad

Cevap Anahtarı B DBAADAEDCCBEEBECDCEBDBECBDCEEB

TYT Matematik  E    E  De   a  cBEbBc d a ab

Cevap Anahtarı B BEBEAEEBCDCACAECDEBEDBABADBDEC

TYT Fen  ba cba   Cdd   ce  AcEEDBEDeC

Cevap Anahtarı B BCEDDAEDCCCEBAABABBEADEEDBEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 8 57

Türkçe 30 17 8 57

Paragrafta Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Makale 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Fıkra “Köşe Yazısı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 12 11 40

Tarih-1 10 6 2 60

Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 2 1 67
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 0 0
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
Kırım Savaşı 1 0 1 0
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 1 40

Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100
Makedonya Sorunu 1 1 0 100
Türkiye Ekonomisi 1 0 0 0
Türkiye’de Madenler 1 0 0 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 1 0 100
Türkiye’de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 1 1 50
Dünya ve Ahiret 2 0 2 0
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 20

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 1 1 50
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 0 2 0
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 6 9 20

Matematik-1 30 6 9 20

Trigonometri 4 0 0 0
Fonksiyonlar 3 2 1 67
Analitik Geometri 5 0 1 0
Analitik Geometr 1 1 0 100
Parabol 10 1 3 10
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 2 4 29

TYT Fen 30 9 11 30

Fizik 10 0 5 0

İtme-Momentum 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Vektörler 1 0 1 0
Nevton’un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Modern Atom Teorisi 2 1 1 50
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 0 0
Gazlar 2 0 2 0

Biyoloji 10 8 2 80

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Duyu Organları “Deri" 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ASLAN TS 221 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,540 222,630 11 28 28 453 484

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 13 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 11,90 12,34 11,12

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 2,62 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 3 0 3,00 30 2,17 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 0,29 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 1 1 0,75 15 0,52 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 6 5 4,75 16 5,60 7,98 6,79

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 4,71 4,60 8,69

Fizik 10 2 4 1,00 10 0,40 -0,01 1,90

Kimya 10 2 2 1,50 15 0,69 0,76 2,32

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 3,71 3,27 2,93

TYT Fen 30 8 11 5,25 18 4,81 4,02 7,14

Toplam: 120 32 35 23,25 19 27,02 27,22 30,40

TYT Türkçe EBEaaDEcbDebDbDeC   caC A  DA 

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal D D        BED      eecd e E  

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDEBCCDEBE

TYT Matematik      d c      abd b ADBEbBae  

Cevap Anahtarı A AEEBBEBECAECDECDCAABADBEDBECDB

TYT Fen DdE dac   ECe c     EAcEbeC ee

Cevap Anahtarı A DAEDBCEDCCECABBEBAABEADEDCCEDB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 10 43

Türkçe 30 13 10 43

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 1 3 25
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Makale 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Fıkra “Köşe Yazısı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 6 5 20

Tarih-1 10 2 0 20

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 0 0 0
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 0 0
Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 0 0 0
Kırım Savaşı 1 0 0 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 0 30

Makedonya Sorunu 1 0 0 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 0 0 0
Türkiye’de Madenler 1 0 0 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’de Sanayi 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Dünya ve Ahiret 2 0 1 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 0 2 0
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 1 20

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 0 1 0
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 1 0 50
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 5 9 17

Matematik-1 30 5 9 17

Trigonometri 4 0 0 0
Analitik Geometr 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 2 1 67
Analitik Geometri 5 0 1 0
Parabol 10 1 4 10
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 2 3 29

TYT Fen 30 8 11 27

Fizik 10 2 4 20

Vektörler 1 1 0 100
Nevton’un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0
İtme-Momentum 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0

Kimya 10 2 2 20

Modern Atom Teorisi 2 2 0 100
Gazlar 2 0 1 0
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 0 0

Biyoloji 10 4 5 40

Sinir Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Duyu Organları “Deri" 1 0 1 0
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RİŞAN NAZ TATLI 193 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,118 222,630 2 6 6 322 328

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 13 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 6 15,50 52 11,90 12,34 11,12

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 2,62 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 2,17 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 0,29 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,52 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 7 7 5,25 18 5,60 7,98 6,79

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 4,71 4,60 8,69

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 0,40 -0,01 1,90

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,69 0,76 2,32

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,71 3,27 2,93

TYT Fen 30 6 7 4,25 14 4,81 4,02 7,14

Toplam: 120 39 24 33,00 28 27,02 27,22 30,40

TYT Türkçe CDCEdBdEAD C bc EDc A BC DbAD 

Cevap Anahtarı B CDCEEBAEADBCADDAEDACABBCCDDADE

TYT Sosyal DBdA bbD  d    eDCEe  a       

Cevap Anahtarı B DBAADAEDCCBEEBECDCEBDBECBDCEEB

TYT Matematik Ba E  E   C    C   E  b ADd Eb

Cevap Anahtarı B BEBEAEEBCDCACAECDEBEDBABADBDEC

TYT Fen    e      eE d      AcEEDdE eb

Cevap Anahtarı B BCEDDAEDCCCEBAABABBEADEEDBEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 6 57

Türkçe 30 17 6 57

Paragrafta Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67
Sohbet 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Makale 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Fıkra “Köşe Yazısı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 7 7 23

Tarih-1 10 4 3 40

Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 2 0 67
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 1 0
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 0 0
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 0 1 0
Kırım Savaşı 1 0 1 0
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 1 0
Makedonya Sorunu 1 0 0 0
Türkiye Ekonomisi 1 0 0 0
Türkiye’de Madenler 1 0 0 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 0 1 0
Dünya ve Ahiret 2 0 0 0
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 0 0 0
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 9 4 30

Matematik-1 30 9 4 30

Trigonometri 4 1 0 25
Fonksiyonlar 3 1 1 33
Analitik Geometri 5 1 0 20
Analitik Geometr 1 1 0 100
Parabol 10 3 1 30
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 2 2 29

TYT Fen 30 6 7 20

Fizik 10 0 1 0

İtme-Momentum 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 1 0
Vektörler 1 0 0 0
Nevton’un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Modern Atom Teorisi 2 1 1 50
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 1 0
Gazlar 2 0 0 0

Biyoloji 10 5 4 50

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Duyu Organları “Deri" 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 0 1 0
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ AVCU 154 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,190 222,630 5 12 12 383 396

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 13 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 6 12,50 42 11,90 12,34 11,12

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 2,62 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 2,17 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,29 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 2,00 40 0,52 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 9 6 7,50 25 5,60 7,98 6,79

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 4,71 4,60 8,69

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 0,40 -0,01 1,90

Kimya 10 2 0 2,00 20 0,69 0,76 2,32

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 3,71 3,27 2,93

TYT Fen 30 6 4 5,00 17 4,81 4,02 7,14

Toplam: 120 35 18 30,50 25 27,02 27,22 30,40

TYT Türkçe aDCEdeAbAD C DD  DA A aC   eD 

Cevap Anahtarı B CDCEEBAEADBCADDAEDACABBCCDDADE

TYT Sosyal   AA Ace    E  eD  aeBE e CE  

Cevap Anahtarı B DBAADAEDCCBEEBECDCEBDBECBDCEEB

TYT Matematik c     E         D Ba  A A   E 

Cevap Anahtarı B BEBEAEEBCDCACAECDEBEDBABADBDEC

TYT Fen d       a CE         cEE BE e 

Cevap Anahtarı B BCEDDAEDCCCEBAABABBEADEEDBEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 6 47

Türkçe 30 14 6 47

Paragrafta Anlam 4 2 2 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Makale 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Fıkra “Köşe Yazısı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 9 6 30

Tarih-1 10 3 2 30

Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 1 0 33
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 0 0 0
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
Kırım Savaşı 1 0 1 0
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 1 0
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 2 20

Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 0 0
Makedonya Sorunu 1 0 0 0
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye’de Madenler 1 0 0 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 1 1 50
Dünya ve Ahiret 2 1 0 50
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 40

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 1 0 50
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 1 0 50
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 6 2 20

Matematik-1 30 6 2 20

Trigonometri 4 0 1 0
Fonksiyonlar 3 2 0 67
Analitik Geometri 5 0 0 0
Analitik Geometr 1 1 0 100
Parabol 10 2 0 20
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 1 1 14

TYT Fen 30 6 4 20

Fizik 10 0 2 0

İtme-Momentum 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0
Elektrik Alanı 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Vektörler 1 0 0 0
Nevton’un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 2 0 20

Modern Atom Teorisi 2 2 0 100
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 0 0
Gazlar 2 0 0 0

Biyoloji 10 4 2 40

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Duyu Organları “Deri" 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA DAŞKIRAN 208 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,078 222,630 7 17 17 418 435

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 13 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 9 10,75 36 11,90 12,34 11,12

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 2,62 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 2,17 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,29 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,52 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 7 5 5,75 19 5,60 7,98 6,79

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 4,71 4,60 8,69

Fizik 10 3 3 2,25 23 0,40 -0,01 1,90

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 0,69 0,76 2,32

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,71 3,27 2,93

TYT Fen 30 8 12 5,00 17 4,81 4,02 7,14

Toplam: 120 35 32 27,00 23 27,02 27,22 30,40

TYT Türkçe CaCEdBAbcb d DDA DA AB C b e a

Cevap Anahtarı B CDCEEBAEADBCADDAEDACABBCCDDADE

TYT Sosyal cB ADb D C     a C  e E e     

Cevap Anahtarı B DBAADAEDCCBEEBECDCEBDBECBDCEEB

TYT Matematik  dB     ab        Bc Bb ADBDa 

Cevap Anahtarı B BEBEAEEBCDCACAECDEBEDBABADBDEC

TYT Fen dac DAE   Cded  ec   DE eBEbed

Cevap Anahtarı B BCEDDAEDCCCEBAABABBEADEEDBEDCC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 9 43

Türkçe 30 13 9 43

Paragrafta Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 0 1 0
Roman 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67
Sohbet 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Makale 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Fıkra “Köşe Yazısı 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 7 5 23

Tarih-1 10 5 2 50

Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 3 0 100
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 0 0
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 0 1 0
Kırım Savaşı 1 0 0 0
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 1 10

Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 0 0
Makedonya Sorunu 1 0 0 0
Türkiye Ekonomisi 1 0 0 0
Türkiye’de Madenler 1 0 0 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 1 1 50
Dünya ve Ahiret 2 0 0 0
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 0 0 0
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 7 6 23

Matematik-1 30 7 6 23

Trigonometri 4 0 0 0
Fonksiyonlar 3 2 1 67
Analitik Geometri 5 1 0 20
Analitik Geometr 1 0 0 0
Parabol 10 1 3 10
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 3 2 43

TYT Fen 30 8 12 27

Fizik 10 3 3 30

İtme-Momentum 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 0 0 0
Vektörler 1 1 0 100
Nevton’un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Yeryüzünde Hareket 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya 10 1 5 10

Modern Atom Teorisi 2 1 1 50
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 1 0
Gazlar 2 0 2 0

Biyoloji 10 4 4 40

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Duyu Organları “Deri" 1 1 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA ÇETİN 178 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,980 222,630 1 5 5 320 326

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 13 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 11,90 12,34 11,12

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 2,62 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 6 1 5,75 58 2,17 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,29 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 1,50 30 0,52 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 13 9 10,75 36 5,60 7,98 6,79

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 4,71 4,60 8,69

Fizik 10 2 5 0,75 8 0,40 -0,01 1,90

Kimya 10 2 4 1,00 10 0,69 0,76 2,32

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 3,71 3,27 2,93

TYT Fen 30 8 15 4,25 14 4,81 4,02 7,14

Toplam: 120 46 39 36,25 30 27,02 27,22 30,40

TYT Türkçe CDCEdBdEAD C DD EDA ABaCeace b

Cevap Anahtarı B CDCEEBAEADBCADDAEDACABBCCDDADE

TYT Sosyal eBeeDAbD  BEE EeD  Be E cDCdd 

Cevap Anahtarı B DBAADAEDCCBEEBECDCEBDBECBDCEEB

TYT Matematik   Bc EE  Ddc       Ec dBAD ea 

Cevap Anahtarı B BEBEAEEBCDCACAECDEBEDBABADBDEC

TYT Fen  aEDbd  adCEcdd e   ccEdecEDeC

Cevap Anahtarı B BCEDDAEDCCCEBAABABBEADEEDBEDCC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 8 57

Türkçe 30 17 8 57

Paragrafta Anlam 4 4 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Makale 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Fıkra “Köşe Yazısı 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 13 9 43

Tarih-1 10 4 4 40

Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 1 1 33
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 1 0
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
Kırım Savaşı 1 0 1 0
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 6 1 60

Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100
Makedonya Sorunu 1 1 0 100
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye’de Madenler 1 0 0 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 1 0 100
Türkiye’de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 1 1 50
Dünya ve Ahiret 2 0 0 0
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 40

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 2 0 100
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 0 1 0
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 8 7 27

Matematik-1 30 8 7 27

Trigonometri 4 1 0 25
Fonksiyonlar 3 1 0 33
Analitik Geometri 5 1 1 20
Analitik Geometr 1 1 0 100
Parabol 10 3 3 30
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 1 3 14

TYT Fen 30 8 15 27

Fizik 10 2 5 20

İtme-Momentum 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0
Elektrik Alanı 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel Enerji 1 1 0 100
Vektörler 1 0 1 0
Nevton’un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Yeryüzünde Hareket 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
Sığaçlar 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya 10 2 4 20

Modern Atom Teorisi 2 2 0 100
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 3 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3 0 2 0
Gazlar 2 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Duyu Organları “Deri" 1 0 1 0
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Dolaşım Sistemi “Kan Doku" 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
İskelet Sistemi 1 1 0 100
Destek Hareket Sistemi 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi-Dolaşım Sistemİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YILMAZ 151 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,488 222,630 4 8 8 350 358

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 8 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 16,31 12,34 11,12

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,25 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 4,75 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,34 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 1,25 25 2,31 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 13,66 7,98 6,79

Toplam: 120 41 19 36,25 30 33,59 27,22 30,40

TYT Türkçe dBEaCDacbDAEDADcddeDDBCBACADAE

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal DADdeBcAACEBEDCBcCcEeeEBCdaEdE

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDEBCCDEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 9 70

Türkçe 30 21 9 70

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 1 3 25
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67
Sohbet 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 1 0 100
Makale 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra “Köşe Yazısı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 10 67

Tarih-1 10 7 3 70

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 1 0
Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 3 0 100
Kırım Savaşı 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Makedonya Sorunu 1 1 0 100
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Türkiye’de Madenler 1 1 0 100
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye’de Sanayi 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 1 1 50
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 40

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 0 2 0
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 1 1 50
15. yy -17. yy Felsefesi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL CANKATAN 222 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,725 222,630 5 11 11 368 378

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 8 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 16,31 12,34 11,12

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,25 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 4,75 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,34 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 3,75 75 2,31 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 13,66 7,98 6,79

Toplam: 120 39 17 34,75 29 33,59 27,22 30,40

TYT Türkçe CDaEEBccADBCdDD EDACAeaC DcADd

Cevap Anahtarı B CDCEEBAEADBCADDAEDACABBCCDDADE

TYT Sosyal bBAADAbDeC EEdcCDCEaaBd BcCEEB

Cevap Anahtarı B DBAADAEDCCBEEBECDCEBDBECBDCEEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 8 67

Türkçe 30 20 8 67

Paragrafta Anlam 4 2 2 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Makale 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Fıkra “Köşe Yazısı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 19 9 63

Tarih-1 10 7 3 70

Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 3 0 100
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
Kırım Savaşı 1 0 1 0
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 3 60

Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 0 0
Makedonya Sorunu 1 1 0 100
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye’de Madenler 1 0 1 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye’de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 0 2 0
Dünya ve Ahiret 2 1 0 50
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 80

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 1 1 50
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 2 0 100
15. yy -17. yy Felsefesi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA DOLGUN 163 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,415 222,630 7 20 20 428 447

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 8 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 15 11,25 38 16,31 12,34 11,12

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,25 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 4,75 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,34 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 1,25 25 2,31 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 18 11 15,25 51 13,66 7,98 6,79

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 4,83 4,60 8,69

Toplam: 120 37 33 28,75 24 33,59 27,22 30,40

TYT Türkçe eDCEdBcbAbcCcDebbDAaABaCbDceDE

Cevap Anahtarı B CDCEEBAEADBCADDAEDACABBCCDDADE

TYT Sosyal DBAADAcDbCBEEacaDebBDcE BDebEd

Cevap Anahtarı B DBAADAEDCCBEEBECDCEBDBECBDCEEB

TYT Matematik       d   C     D eEb b dD  bd

Cevap Anahtarı B BEBEAEEBCDCACAECDEBEDBABADBDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 15 50

Türkçe 30 15 15 50

Paragrafta Anlam 4 2 2 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Makale 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Fıkra “Köşe Yazısı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 11 60

Tarih-1 10 8 2 80

Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 3 0 100
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
Kırım Savaşı 1 0 1 0
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 5 50

Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100
Makedonya Sorunu 1 1 0 100
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye’de Madenler 1 0 1 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye’de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
Dünya ve Ahiret 2 0 1 0
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 40

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 1 1 50
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 0 2 0
15. yy -17. yy Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 7 13

Matematik-1 30 4 7 13

Trigonometri 4 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 2 0
Analitik Geometri 5 0 0 0
Analitik Geometr 1 0 1 0
Parabol 10 3 1 30
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 1 3 14



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
F ZEHRA YAVUZ 109 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,783 222,630 3 3 3 271 274

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 8 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 16,31 12,34 11,12

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,25 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 4,75 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,34 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 3,75 75 2,31 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 13,66 7,98 6,79

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 4,83 4,60 8,69

Toplam: 120 46 21 40,75 34 33,59 27,22 30,40

TYT Türkçe EBEaeDccDc EDADBCACbDBCBACADAd

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal DADbDBcAACbBEDd cCaEeeEeCCDEaE

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDEBCCDEBE

TYT Matematik  E      a          aA BEb Ee  

Cevap Anahtarı A AEEBBEBECAECDECDCAABADBEDBECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 7 73

Türkçe 30 22 7 73

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 1 3 25
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 1 0 100
Makale 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra “Köşe Yazısı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 19 10 63

Tarih-1 10 8 2 80

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 1 0
Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 3 0 100
Kırım Savaşı 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 4 50

Makedonya Sorunu 1 0 1 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 0 1 0
Türkiye’de Madenler 1 0 0 0
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye’de Sanayi 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 1 1 50
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 80

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 2 0 100
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 1 1 50
15. yy -17. yy Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 4 17

Matematik-1 30 5 4 17

Trigonometri 4 1 0 25
Analitik Geometr 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 2 0 67
Analitik Geometri 5 0 1 0
Parabol 10 0 1 0
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 2 2 29



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHARREM DEMİR 137 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,325 222,630 6 14 14 386 399

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 8 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 16,31 12,34 11,12

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 5,25 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 4,75 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 1,34 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 1,75 35 2,31 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 11 14 7,50 25 13,66 7,98 6,79

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 4,83 4,60 8,69

Toplam: 120 34 24 28,00 23 33,59 27,22 30,40

TYT Türkçe dBECCDbAbDAEDADeC bD cCeA ADeE

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal DADdbBcdAd BEDdBcad ee eaC E c

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDEBCCDEBE

TYT Matematik         C      D     b Eb  C  

Cevap Anahtarı A AEEBBEBECAECDECDCAABADBEDBECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 8 63

Türkçe 30 19 8 63

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 2 2 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 0 0
Makale 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra “Köşe Yazısı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 11 14 37

Tarih-1 10 5 5 50

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 1 0
Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 2 1 67
Kırım Savaşı 1 0 1 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 4 40

Makedonya Sorunu 1 0 0 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 0 1 0
Türkiye’de Madenler 1 1 0 100
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye’de Sanayi 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Dünya ve Ahiret 2 0 2 0
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 0 1 0
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 40

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 1 0 50
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 1 0 50
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 4 2 13

Matematik-1 30 4 2 13

Trigonometri 4 0 0 0
Analitik Geometr 1 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Analitik Geometri 5 1 0 20
Parabol 10 1 1 10
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 2 1 29



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR KARABIYIK 138 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,425 222,630 2 2 2 270 273

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 8 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 16,31 12,34 11,12

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 5,25 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 4,75 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,34 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 2,75 55 2,31 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 13,66 7,98 6,79

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 4,83 4,60 8,69

Toplam: 120 45 26 38,50 32 33,59 27,22 30,40

TYT Türkçe EBECCDbADDdEDADaCcdDb CeACA eE

Cevap Anahtarı A EBECCDEADDAEDADBCACDDBCBACADAE

TYT Sosyal DADCbdEdbdc EDCBcbdEBeEBdC EBa

Cevap Anahtarı A DADCDBEAACEBEDCBECBEBDEBCCDEBE

TYT Matematik bbc  E E   C   D    dDBE BEb a

Cevap Anahtarı A AEEBBEBECAECDECDCAABADBEDBECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 8 67

Türkçe 30 20 8 67

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Makale 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Fıkra “Köşe Yazısı 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 16 12 53

Tarih-1 10 5 5 50

Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 1 0 100
Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 0 3 0
Kırım Savaşı 1 1 0 100
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 4 50

Makedonya Sorunu 1 0 1 0
Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 0 0 0
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Türkiye’de Madenler 1 1 0 100
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye’de Sanayi 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 1 1 50
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 60

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 1 0 50
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 2 0 100
15. yy -17. yy Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 9 6 30

Matematik-1 30 9 6 30

Trigonometri 4 0 2 0
Analitik Geometr 1 0 1 0
Fonksiyonlar 3 2 1 67
Analitik Geometri 5 1 0 20
Parabol 10 3 0 30
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 3 2 43



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA PAKKAN 194 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,133 222,630 8 32 32 486 544

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 8 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 12 11,00 37 16,31 12,34 11,12

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 5,25 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 4,75 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,34 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 0,25 5 2,31 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 11 16 7,00 23 13,66 7,98 6,79

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 4,83 4,60 8,69

Toplam: 120 25 29 17,75 15 33,59 27,22 30,40

TYT Türkçe C aEdBAbADe cDD bDA AeeCeDbeeE

Cevap Anahtarı B CDCEEBAEADBCADDAEDACABBCCDDADE

TYT Sosyal eddADAa eCBc BcaDCEceebaB ddEc

Cevap Anahtarı B DBAADAEDCCBEEBECDCEBDBECBDCEEB

TYT Matematik          e                    

Cevap Anahtarı B BEBEAEEBCDCACAECDEBEDBABADBDEC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 12 47

Türkçe 30 14 12 47

Paragrafta Anlam 4 2 2 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 3 2 0 67
Sohbet 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Makale 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Fıkra “Köşe Yazısı 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 11 16 37

Tarih-1 10 4 5 40

Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 2 1 67
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 1 0
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
Kırım Savaşı 1 0 1 0
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 0 0 0
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 4 50

Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100
Makedonya Sorunu 1 0 1 0
Türkiye Ekonomisi 1 0 0 0
Türkiye’de Madenler 1 1 0 100
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye’de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 0 2 0
Dünya ve Ahiret 2 0 2 0
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 20

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 0 1 0
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 0 2 0
15. yy -17. yy Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 0 1 0

Matematik-1 30 0 1 0

Trigonometri 4 0 0 0
Fonksiyonlar 3 0 0 0
Analitik Geometri 5 0 0 0
Analitik Geometr 1 0 0 0
Parabol 10 0 1 0
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA İŞAL 172 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,578 222,630 1 1 1 190 190

Puanı Hesaplanan: 36 36 511 676

Katılımlar: 8 36 36 511 755

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 11 16,25 54 16,31 12,34 11,12

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,25 3,34 2,59

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 4,75 3,00 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,34 0,71 1,24

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 3,75 75 2,31 0,92 0,57

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 13,66 7,98 6,79

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 4,83 4,60 8,69

Toplam: 120 51 28 44,00 37 33,59 27,22 30,40

TYT Türkçe CDbEdBAccDBCcDceEDACAeaCCDbADd

Cevap Anahtarı B CDCEEBAEADBCADDAEDACABBCCDDADE

TYT Sosyal Dd bDAcDC BEEBc DCEdDeEeeDCEEd

Cevap Anahtarı B DBAADAEDCCBEEBECDCEBDBECBDCEEB

TYT Matematik cEBE E BaDC   c c BcbB BADaDEb

Cevap Anahtarı B BEBEAEEBCDCACAECDEBEDBABADBDEC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 11 63

Türkçe 30 19 11 63

Paragrafta Anlam 4 2 2 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100
Sohbet 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılığı 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Makale 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1 0 1 0
Fıkra “Köşe Yazısı 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi Şiiri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 18 9 60

Tarih-1 10 5 3 50

Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 3 0 2 0
93 Harbi ve Berlin Kongresi 1 0 0 0
Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 1 0 100
17. Yüzyıldan 18. Yüzyıla İç İsyanlar 1 1 0 100
Kırım Savaşı 1 0 1 0
17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi 1 1 0 100
Osmanlı Devletinde Layihalar 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 2 70

Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf 1 1 0 100
Makedonya Sorunu 1 1 0 100
Türkiye Ekonomisi 1 1 0 100
Türkiye’de Madenler 1 1 0 100
Türkiye’de Savunma Sanayi 1 0 1 0
Türkiye’de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye’de Tarımın Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye’de Tarım Ürünleri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
Dünya ve Ahiret 2 0 2 0
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 80

MÖ 6. yy - MS 2. yy Felsefesi 2 2 0 100
MÖ 2. yy - MS 15. yy Felsefesi 2 1 1 50
15. yy -17. yy Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 14 8 47

Matematik-1 30 14 8 47

Trigonometri 4 2 1 50
Fonksiyonlar 3 3 0 100
Analitik Geometri 5 2 1 40
Analitik Geometr 1 0 0 0
Parabol 10 4 2 40
İkinci Dereceden Eşitsizlikler 7 3 4 43
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